
SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,203 207,020 67 76 114 1606 15659

SAY 268,488 248,950 88 99 138 1492 12308

EA 249,943 231,840 82 94 134 1548 13049

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 31 14 8 12,00 39 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 3 6 1,50 17 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 17 14 13,50 34 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 5 6 3,50 25 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 1 9 -1,25 -10 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 3 9 0,75 6 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 9 24 3,00 8 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 111 63 95,25 34 110,79 113,68 84,86

Matematik AECbadEAeCAECB  aBA eB  Bcb    DddcBCede

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri Ace BA eCdC decDabe a b adadeE edDcCdecc

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 3 2 50
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 5 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 2 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 2 40
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,460 207,020 42 49 73 1157 11000

SAY 393,150 248,950 25 33 39 351 2816

EA 298,735 231,840 38 45 60 634 4767

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61

TYT Fen 20 18 0 18,00 90

Matematik-2 31 19 1 18,75 60 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 7 0 7,00 78 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 26 1 25,75 64 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 11 1 10,75 77 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 10 0 10,00 77 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 30 3 29,25 73 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 149 13 145,75 52 110,79 113,68 84,86

Matematik CDAEE BAAEBC  CBADE   C c DC    DDBCBCC 

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri  AABCEEBADABe DADD CB BAD AEDdACB CBe EE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 4 0 67
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 0 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 169,363 207,020 127 140 221 3282 31140

SAY 209,668 248,950 118 131 198 2422 20741

EA 188,573 231,840 129 142 221 3054 28167

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19

TYT Fen 20 10 6 8,50 43

Matematik-2 31 6 2 5,50 18 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 6 2 5,50 14 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 2 5 0,75 5 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 3 5 1,75 13 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 8 17 3,75 9 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 69 53 55,75 20 110,79 113,68 84,86

Matematik C  EE B  Ec       E     a               

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri e c CE     ebb  cD edec D A e dC eaBcAca

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 2 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,160 207,020 87 96 145 1974 18928

SAY 300,092 248,950 71 82 112 1157 9616

EA 239,560 231,840 92 104 152 1780 15240

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Matematik-2 31 14 10 11,50 37 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 3 4 2,00 22 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 17 14 13,50 34 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 9 5 7,75 55 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 6 6 4,50 35 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 22 17 17,75 44 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 114 52 101,50 36 110,79 113,68 84,86

Matematik AE DBdEbdCAECBa ceb ae D EeDA  DbBcdC d 

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADbEeAbBCEbEAeeceACBaADbcA decDCBDACeeEd

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 5 0
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 2 1 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 2 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALANUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 346,605 207,020 3 3 3 40 415

SAY 212,522 248,950 115 128 192 2357 20123

EA 289,628 231,840 45 54 73 785 6018

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 14 1 13,75 76 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 5 27,75 69 4,93 4,68 5,90

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 0,36 0,33 0,81

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 0,31 0,29 0,82

Felsefe 6 5 0 5,00 83 0,12 0,11 0,37

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,09 0,09 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,10 0,09 0,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 23 9 20,75 52 0,99 0,91 2,52

Toplam: 280 127 35 118,75 42 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 BEACCEADeCCAE B DEA CADEBD EBCaeCeD D Bc

Cevap Anahtarı B BEACCEADBCCAEBBBDEADCADEBDCEBCEACBDEDABB

Sosyal-2 D CACd ccEDAdBCEcEC cdCEBDB  bCBD D Cc B      

Cevap Anahtarı B DDCACEBEBEDABBCEDECDECCEBDBAEECBDBDBCAEBACECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 4 1 80
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 1 33
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 3 1 2 33
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMRE EDİZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,773 207,020 74 83 124 1695 16415

SAY 290,690 248,950 74 85 116 1258 10386

EA 251,623 231,840 81 93 133 1513 12691

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 10 26,50 66

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

TYT Matematik 40 27 8 25,00 63

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Türkçe 6 4 0 4,00 67 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 0 4,00 10 4,93 4,68 5,90

Matematik-2 31 13 7 11,25 36 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 4 1 3,75 42 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 17 8 15,00 38 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 6 8 4,00 29 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 4 9 1,75 13 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 19 20 14,00 35 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 114 59 99,25 35 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 EBCA                                    

Cevap Anahtarı A EBCAECBCADEBCADEBBDEADCABCEABDCEBCDDBEAB

Matematik AECDa EedCAaC   ceAa B  BE  A  DaBDB    

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADecBAbdCbbbAaDbeeCBacedaAcB EDCBeeCBdEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 2 0 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 2 3 33
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 330,555 207,020 5 5 5 61 743

SAY 281,765 248,950 77 88 122 1346 11133

EA 388,790 231,840 1 1 2 31 152

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42

TYT Fen 20 14 2 13,50 68

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 38 2 37,50 94 4,93 4,68 5,90

Matematik-2 31 18 2 17,50 56 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 18 2 17,50 44 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 144 10 141,50 51 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 BEACCcADeCCAEBBBDEADCADEBDCEBCEACBDEDABB

Cevap Anahtarı B BEACCEADBCCAEBBBDEADCADEBDCEBCEACBDEDABB

Matematik CDAEEAB AEBCDeC bDEB       CE           

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 4 1 80
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
TÜREV 6 3 1 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,148 207,020 28 32 51 824 7859

SAY 434,258 248,950 9 13 14 137 935

EA 327,153 231,840 17 21 26 307 2035

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 24 3 23,25 75 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 8 0 8,00 89 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 32 3 31,25 78 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 14 0 14,00 100 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 171 17 166,75 60 110,79 113,68 84,86

Matematik CDAbEdB AEBCD CBA cB DCBEBDCEAAEDDBCBC A

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAABCEEBADABCEeADaaCBcBADEAEDBACBBCBDeEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 4 1 67
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 227,613 207,020 34 39 60 968 9316

SAY 431,028 248,950 11 15 16 153 1051

EA 328,043 231,840 15 19 24 298 1965

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 31 26 4 25,00 81 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 35 4 34,00 85 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 14 0 14,00 100 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 169 25 162,75 58 110,79 113,68 84,86

Matematik CDAEEAaAAEBCDBCBADcdEDCdEBDCEA EDDBCBCCA

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAABCEEBADABCEeADDaCBAaADEAEDdACBeCBeAEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 3 3 50
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARASÇ ELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,553 207,020 59 67 100 1451 14207

SAY 232,772 248,950 103 114 165 1970 16511

EA 225,980 231,840 109 121 177 2127 18356

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 1 4,75 12 4,93 4,68 5,90

Matematik-2 31 5 7 3,25 10 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 5 7 3,25 8 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 2 4 1,00 7 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 7 13 3,75 9 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 92 42 82,00 29 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 EBCAcC                                  

Cevap Anahtarı A EBCAECBCADEBCADEBBDEADCABCEABDCEBCDDBEAB

Matematik ecCDBcdc dcEC                           

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri Aceb d  C               ad dbaeCeeeCB EE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 3 20
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,900 207,020 66 75 111 1533 15074

SAY 293,880 248,950 73 84 115 1219 10121

EA 239,190 231,840 94 106 154 1792 15325

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53

TYT Fen 20 14 2 13,50 68

Matematik-2 31 8 11 5,25 17 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 4 1 3,75 42 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 12 12 9,00 23 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 6 5 4,75 34 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 5 2 4,50 35 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 18 11 15,25 38 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 114 38 104,50 37 110,79 113,68 84,86

Matematik  ECaec  BCdc B Bc  eec  BcC   c  BDB  dC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri cDecBA  CEb AaDD  C B De d Bc DCBeAC ebE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 0 4 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 5 1 1 20

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,753 207,020 112 125 195 2496 22234

SAY 300,990 248,950 69 80 110 1145 9532

EA 242,678 231,840 89 101 147 1716 14562

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 31 15 4 14,00 45 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 4 1 3,75 42 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 19 5 17,75 44 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 5 5 3,75 29 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 21 13 17,75 44 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 111 50 98,50 35 110,79 113,68 84,86

Matematik CDAEE B AEBC B    cB D cE  bcA  D BCaC  

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DcABCEEBeDABCEebeD C baAD A  dbCdeC eAaE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 1 2 17
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 1 2 20

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,115 207,020 51 58 89 1350 13006

SAY 373,655 248,950 31 41 49 481 4008

EA 285,220 231,840 48 57 76 844 6645

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 31 8 29,00 73

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 24 5 22,75 73 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 1 2 0,50 6 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 25 7 23,25 58 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 10 3 9,25 66 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 146 42 135,50 48 110,79 113,68 84,86

Matematik CDAEEABAAEBebBCdAbEBEDCeE DCEA E a d    

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAAeCEEdA bBCEDeDDcCBABbD AEDBACdBeBD EE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 4 2 67
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 171,413 207,020 126 139 220 3233 30493

SAY 202,080 248,950 125 138 211 2613 22706

EA 181,658 231,840 130 143 224 3210 30296

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 10 26,50 66

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 31 2 7 0,25 1 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 4 7 2,25 6 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 3 9 0,75 5 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 2 6 0,50 4 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 9 22 3,50 9 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 69 60 54,00 19 110,79 113,68 84,86

Matematik  b  B   ea E c  b   d    a     D      C 

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri eccbeeD  EeaAeabe  Ba D ce ebbeCd AC Bac

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 2 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 5 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,160 207,020 87 96 145 1974 18928

SAY 347,857 248,950 43 54 68 681 5803

EA 261,105 231,840 70 82 117 1291 10711

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Matematik-2 31 14 2 13,50 44 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 22 3 21,25 53 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 11 3 10,25 73 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 29 9 26,75 67 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 126 33 118,25 42 110,79 113,68 84,86

Matematik AcCD    B AEC     A CB aBECD   DbBDBCACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAdBAbBCEeEABDD ACB ADceAcBeEDCBDbCdBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 3 0 50
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU TURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 236,615 207,020 21 25 43 771 7374

SAY 432,370 248,950 10 14 15 146 1002

EA 324,150 231,840 18 22 28 335 2268

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 40 0 40,00 100

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 22 7 20,25 65 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 31 7 29,25 73 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 173 24 167,00 60 110,79 113,68 84,86

Matematik AEbDBAEcBbAcCBD dBA CBEbBECDAcEDEBDBCACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAEBADeCEeEABDDDACBBADceAEBAEDCBDbCBBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 4 1 67
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 5 4 1 80

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,900 207,020 79 88 130 1763 17078

SAY 341,378 248,950 48 59 76 740 6270

EA 266,340 231,840 65 77 105 1191 9721

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 31 18 2 17,50 56 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 4 2 3,50 39 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 22 4 21,00 53 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 6 5 4,75 34 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 127 36 118,00 42 110,79 113,68 84,86

Matematik AEC  AEAdCAECB  cBA  B   ECDA  D BDB  ed

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri Ac  BA dCEebdBDDeACBBADABAbBAEDCBedCaeEc

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 3 1 50
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 1 40
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 305,475 207,020 7 7 8 136 1528

SAY 254,822 248,950 95 106 149 1647 13676

EA 355,890 231,840 3 3 4 91 487

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 2 35,50 89 4,93 4,68 5,90

Matematik-2 31 15 0 15,00 48 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 15 0 15,00 38 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 126 23 120,75 43 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 EBCAECBCADE CAbEBBDEADCdBC ABDCEBCDDBEAB

Cevap Anahtarı A EBCAECBCADEBCADEBBDEADCABCEABDCEBCDDBEAB

Matematik A C  AEAB AE B  E A CB   E  A           

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 4 1 80
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 4 0 67
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 185,905 207,020 117 130 202 2607 23258

SAY 300,940 248,950 70 81 111 1146 9538

EA 245,300 231,840 84 96 141 1652 14024

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 4 31,00 78

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49

TYT Fen 20 5 0 5,00 25

Matematik-2 31 19 1 18,75 60 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 1 0 1,00 11 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 20 1 19,75 49 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 9 1 8,75 63 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 7 0 7,00 54 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 17 2 16,50 41 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 100 12 97,00 35 110,79 113,68 84,86

Matematik CDAdEABAAEBCD CB   B      DC AA  D      

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri D cBCEEB DA C   DDBCB  AD          B   a

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 205,005 207,020 73 82 122 1684 16322

SAY 346,088 248,950 45 56 70 699 5930

EA 267,135 231,840 64 76 104 1175 9553

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 31 19 5 17,75 57 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 3 1 2,75 31 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 22 6 20,50 51 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 10 4 9,00 64 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 27 12 24,00 60 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 133 46 121,50 43 110,79 113,68 84,86

Matematik CDAEE eAAEdC  CBA Ed aCBEBDe  A  aBCB   

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri cAcBCEEBADAabE ADDaCBcaADEAEcdeCBeCBDcEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 4 1 67
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 5 2 1 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,230 207,020 40 46 68 1071 10230

SAY 401,918 248,950 22 29 34 310 2325

EA 305,080 231,840 31 36 49 537 4054

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 21 7 19,25 62 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 29 8 27,00 68 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 159 34 150,50 54 110,79 113,68 84,86

Matematik CDAEEABAAEBCD bce cd cCBEBDCEAcaDDBCBCCA

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAABCEEBADABeEeADDBCBAadD cEDdeCBBCBDAEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 2 3 33
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 5 4 1 80

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KARAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,458 207,020 60 68 101 1454 14247

SAY 167,138 248,950 132 145 227 3473 32917

EA 221,783 231,840 113 125 185 2235 19362

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 13 22,75 57

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16

TYT Matematik 40 6 10 3,50 9

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 0 5,00 83 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 12 6 10,50 58 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 14 20,50 51 4,93 4,68 5,90

Matematik-2 31 3 5 1,75 6 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 3 5 1,75 4 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 65 53 51,75 18 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 BE CCEADeCCAaaBcDEcDCAcEBDac CdbbaDbDABc

Cevap Anahtarı B BEACCEADBCCAEBBBDEADCADEBDCEBCEACBDEDABB

Matematik C       Ace bB    b     b               

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 4 1 80
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
DİVAN EDEBİYATI 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 227,230 207,020 36 41 62 982 9425

SAY 459,280 248,950 4 6 6 54 272

EA 337,370 231,840 10 13 16 220 1325

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 38 2 37,50 94 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 14 0 14,00 100 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 39 1 38,75 97 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 177 20 172,00 61 110,79 113,68 84,86

Matematik CDAEEABAAEBCDBCBADcBEDCBcBDCEAAEDDBCBCCA

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBeAEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 5 1 83
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,275 207,020 38 44 65 1043 9925

SAY 362,440 248,950 37 47 55 556 4757

EA 287,400 231,840 46 55 74 813 6330

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 2 36,50 91

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 31 15 3 14,25 46 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 6 0 6,00 67 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 21 3 20,25 51 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 8 3 7,25 52 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 25 11 22,25 56 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 143 25 136,75 49 110,79 113,68 84,86

Matematik CeAEEAB AEd D CB  cB      DC A E DB BCC 

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri beABCE  AD BeEeADDaCBAeADEdEDe CBeaBeAEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 1 1 17
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 2 20
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,563 207,020 41 48 72 1152 10969

SAY 401,558 248,950 23 30 35 313 2340

EA 297,458 231,840 39 46 61 655 4907

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 18 3 17,25 56 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 8 0 8,00 89 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 26 3 25,25 63 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 155 25 148,75 53 110,79 113,68 84,86

Matematik Ad DB EcdCAECB      CB  BECDAAEDEBDB ACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAEBdDBCEeEABDDeACBaADAaAEBeEDCBDACBBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 2 0 33
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 236,520 207,020 22 26 44 773 7386

SAY 465,213 248,950 2 3 3 35 186

EA 346,980 231,840 7 8 9 152 803

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 31 30 1 29,75 96 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 38 2 37,50 94 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 14 0 14,00 100 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 183 17 178,75 64 110,79 113,68 84,86

Matematik AECDBAEABCAECBDBcBADCBEDBECDAAEDaBDBCACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEdAEDCBDACBeEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 5 1 83
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,183 207,020 77 86 128 1724 16629

SAY 366,373 248,950 35 45 53 528 4497

EA 278,098 231,840 51 62 84 958 7709

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 21 1 20,75 67 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 4 0 4,00 44 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 25 1 24,75 62 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 10 3 9,25 66 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 135 28 128,00 46 110,79 113,68 84,86

Matematik AE D  EABCAECBD cBA  BE  ECDAA D B BC   

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADe BADBCEeEAaDD ACBa DAaAEdbEcCBDACBBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 3 1 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORAN UMUT KURGAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,628 207,020 113 126 197 2502 22299

SAY 242,185 248,950 98 109 156 1807 15164

EA 224,483 231,840 112 124 182 2166 18729

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 31 8 3 7,25 23 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 4 0 4,00 44 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 12 3 11,25 28 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 4 9 1,75 13 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 1 11 -1,75 -13 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 9 26 2,50 6 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 90 53 76,75 27 110,79 113,68 84,86

Matematik C A E c  adC              DCEA     CBCC 

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri ceAdCcbeADdcb ebDcaecbdee bdDd Ccc B Aca

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 4 20
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 189,683 207,020 110 123 193 2468 21938

SAY 301,678 248,950 68 79 108 1135 9471

EA 244,333 231,840 85 97 142 1677 14205

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 31 15 7 13,25 43 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 5 1 4,75 53 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 20 8 18,00 45 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 10 3 9,25 66 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 6 6 4,50 35 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 21 16 17,00 43 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 112 53 98,75 35 110,79 113,68 84,86

Matematik  DAE eB AEdCD CBAacc  aBE DC  c De CBCC 

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DcABCE BADABeb AeaaC*eaADEA edbCaeCBcbEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 2 4 33
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 5 2 1 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,143 207,020 32 37 58 910 8694

SAY 443,593 248,950 7 11 11 103 653

EA 340,383 231,840 9 12 15 203 1148

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 38 2 37,50 94 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 14 0 14,00 100 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 174 23 168,25 60 110,79 113,68 84,86

Matematik AECDBAEAdCAECBDBcBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAEBADBCECEABDDDACBaADbeAEdeEDCBDbCBBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 5 1 83
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 155,708 207,020 134 147 230 3549 34051

SAY 177,555 248,950 130 143 222 3272 30521

EA 163,328 231,840 134 147 230 3521 33774

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 12 21,00 53

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9

TYT Fen 20 6 11 3,25 16

Matematik-2 31 2 4 1,00 3 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 1 2 0,50 6 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 3 6 1,50 4 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 2 6 0,50 4 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 1 7 -0,75 -6 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 6 18 1,50 4 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 52 57 37,75 13 110,79 113,68 84,86

Matematik  E  c              a a   a  A   dBc     

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri Abea    e e Aeecb   ec  ceEd   dBe C eaE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 2 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 3 20
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 237,100 207,020 20 23 41 762 7278

SAY 463,618 248,950 3 5 5 40 210

EA 348,275 231,840 6 7 8 145 747

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 31 29 1 28,75 93 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 38 1 37,75 94 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 182 15 178,25 64 110,79 113,68 84,86

Matematik AECDBAEABCAECBDBE ADCBaDBECDAAEDEBDBCACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri cDAEBADBCECEABDDeACBBADABAEBeEDCBDACBBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 5 0 83
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU KAŞARCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 271,058 207,020 15 15 22 362 3585

SAY 239,758 248,950 99 110 158 1834 15479

EA 336,283 231,840 11 14 17 228 1407

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 13 21,75 54

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

TYT Matematik 40 14 13 10,75 27

TYT Fen 20 6 8 4,00 20

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 16 0 16,00 89 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 0 34,00 85 4,93 4,68 5,90

Matematik-2 31 21 1 20,75 67 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 21 1 20,75 52 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 110 42 99,50 36 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 BEACCEADBC AEBBBDEA CADEBDCE CE  BDED BB

Cevap Anahtarı B BEACCEADBCCAEBBBDEADCADEBDCEBCEACBDEDABB

Matematik CDAEE BAAEBCD  BA EBED BE  b A          

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 5 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 4 0 67
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 5 1 1 20

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEFE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,540 207,020 46 53 81 1277 12164

SAY 219,572 248,950 112 125 187 2226 18781

EA 230,088 231,840 104 116 169 2018 17372

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 9 6,75 17 4,93 4,68 5,90

Matematik-2 31 4 6 2,50 8 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 4 6 2,50 6 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 88 36 79,50 28 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 BEAeCc   C  dB       b  d  E   b ebE Aa 

Cevap Anahtarı B BEACCEADBCCAEBBBDEADCADEBDCEBCEACBDEDABB

Matematik C  dE  cAc        ad   aE               

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 3 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,158 207,020 85 94 143 1941 18565

SAY 268,885 248,950 87 98 137 1487 12264

EA 226,688 231,840 108 120 176 2106 18182

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

TYT Fen 20 16 1 15,75 79

Matematik-2 31 9 2 8,50 27 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 9 2 8,50 21 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 5 9 2,75 20 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 4 8 2,00 15 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 16 21 10,75 27 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 101 43 90,25 32 110,79 113,68 84,86

Matematik C  EE B AEa   aB       BE               

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri ceABCEbedeAadbeceDaCBda DcdEDB CaeCd AEb

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 4 20
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,665 207,020 75 84 126 1702 16459

SAY 322,000 248,950 57 68 91 913 7738

EA 270,260 231,840 59 71 98 1107 8988

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 31 13 1 12,75 41 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 22 1 21,75 54 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 4 3 3,25 23 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 17 12 14,00 35 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 120 30 112,50 40 110,79 113,68 84,86

Matematik AEC      C EC   c A  B   ECDAA DEBDBCACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri  e   A eCE  eBDD ACBaADAec d bDCdeACe Ed

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 2 1 33
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN HABİBOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 167,903 207,020 128 141 222 3328 31595

SAY 343,138 248,950 47 58 75 724 6147

EA 255,193 231,840 76 88 127 1428 11931

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 1 36,75 92

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

TYT Matematik 40 2 21 -3,25 -8

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Matematik-2 31 23 4 22,00 71 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 8 0 8,00 89 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 31 4 30,00 75 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 11 3 10,25 73 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 116 51 103,25 37 110,79 113,68 84,86

Matematik CDAEEeBAAEBCDBCBAeaB DC cBDC A  DDBCBCCA

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAAaCEEdADABeEDADDBCBABADEAEDdeCBeCdDbca

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 3 2 50
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
D URUDEMİRKILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 341,255 207,020 4 4 4 44 514

SAY 227,623 248,950 108 120 175 2071 17331

EA 319,875 231,840 21 25 33 375 2630

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44

TYT Fen 20 5 0 5,00 25

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 32,50 81 4,93 4,68 5,90

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 0,36 0,33 0,81

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 0,31 0,29 0,82

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,12 0,11 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,09 0,09 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,10 0,09 0,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 15 4 14,00 35 0,99 0,91 2,52

Matematik-2 31 5 0 5,00 16 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 5 0 5,00 13 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 128 21 122,75 44 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 BEACCEADBCCAEcBBDEcDCbDEBDCEBCEACdDaDABc

Cevap Anahtarı B BEACCEADBCCAEBBBDEADCADEBDCEBCEACBDEDABB

Sosyal-2 DDebCEBEBEDcBBCE      C dD                    

Cevap Anahtarı B DDCACEBEBEDABBCEDECDECCEBDBAEECBDBDBCAEBACECDA

Matematik CDAEE                                   

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 5 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 1 33
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 3 1 0 33
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 268,705 207,020 16 17 24 384 3777

SAY 278,087 248,950 78 89 123 1383 11443

EA 340,760 231,840 8 11 14 199 1130

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 10 23,50 59 4,93 4,68 5,90

Matematik-2 31 20 6 18,50 60 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 5 1 4,75 53 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 25 7 23,25 58 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 126 38 117,00 42 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 BEACCcAbdeCAbBaBD ADCADE DCc C bCBDbeABB

Cevap Anahtarı B BEACCEADBCCAEBBBDEADCADEBDCEBCEACBDEDABB

Matematik CDAEE B AEeCDBCBAbcd cCBcBDC A  aDB BCC 

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 3 1 60
HALK EDEBİYATI 1 0 1 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 1 0
TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 3 3 50
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CARTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,835 207,020 63 71 106 1476 14470

SAY 367,028 248,950 33 43 51 521 4466

EA 271,070 231,840 57 69 96 1089 8859

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 14 4 13,00 42 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 7 1 6,75 75 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 21 5 19,75 49 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 140 33 131,75 47 110,79 113,68 84,86

Matematik   AEEA  AE C B BA ce  C cdDC A EDeB BCCA

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAABCEEBAbABCEDADaaCBbBADEAEDBAC eCBebEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 2 2 33
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,973 207,020 37 42 63 990 9489

SAY 440,628 248,950 8 12 12 118 738

EA 329,458 231,840 14 18 23 287 1883

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 3 32,25 81

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 27 0 27,00 87 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 35 1 34,75 87 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 169 15 165,25 59 110,79 113,68 84,86

Matematik AECDB EABCAECBDBE A CB DBECDAAEDdBDBCACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAEBADBCECEdBDDeACBBADABAEBdEDCBDACBeEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 4 0 67
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,000 207,020 116 129 201 2604 23232

SAY 260,578 248,950 93 104 145 1575 13081

EA 212,025 231,840 115 128 191 2452 21776

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 9 24,75 62

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 31 9 5 7,75 25 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 9 5 7,75 19 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 9 3 8,25 59 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 4 7 2,25 17 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 18 16 14,00 35 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 95 51 82,25 29 110,79 113,68 84,86

Matematik Ab  e d aC E B  d    B   ECDA           

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ecA dADBCECE Bbae CBaeDbBd eeb CBDeC eEc

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 1 1 17
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 3 20
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 241,438 207,020 19 20 35 678 6623

SAY 197,848 248,950 126 139 214 2713 23970

EA 257,668 231,840 72 84 121 1367 11411

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 3 34,25 86

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 4,93 4,68 5,90

Matematik-2 31 4 2 3,50 11 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 4 2 3,50 9 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 83 26 76,50 27 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 EBCAaCdCADdBabcE BDEADCABC bBaCb bDDcE B

Cevap Anahtarı A EBCAECBCADEBCADEBBDEADCABCEABDCEBCDDBEAB

Matematik Aa  B       C            a D            

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 2 3 40
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,263 207,020 84 93 142 1932 18529

SAY 277,540 248,950 79 90 124 1390 11492

EA 232,363 231,840 99 111 163 1960 16853

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 31 10 2 9,50 31 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 1 0 1,00 11 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 11 2 10,50 26 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 6 4 5,00 36 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 5 4 4,00 31 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 16 15 12,25 31 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 103 36 94,00 34 110,79 113,68 84,86

Matematik CD EE c AEd   C         E  C A  D       

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAAdCE Bbe c    aDaC eaAD A DBdCdeCdedaE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 0 80
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,160 207,020 87 96 145 1974 18928

SAY 296,587 248,950 72 83 113 1195 9903

EA 228,440 231,840 106 118 172 2062 17767

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Matematik-2 31 7 2 6,50 21 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 3 0 3,00 33 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 10 2 9,50 24 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 10 2 9,50 68 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 23 9 20,75 52 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 108 32 100,50 36 110,79 113,68 84,86

Matematik AE a    B AE             cCD     B  C C 

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri e A BADBCEdEABDD bCBB DcaAE dEDCd  C eEc

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 1 40
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,168 207,020 61 69 103 1466 14364

SAY 348,785 248,950 42 53 66 673 5734

EA 290,873 231,840 44 53 72 762 5835

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 22 5 20,75 67 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 6 0 6,00 67 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 28 5 26,75 67 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 8 5 6,75 48 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 21 18 16,50 41 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 137 47 125,25 45 110,79 113,68 84,86

Matematik AE DB EcedAECBDBcBAa B DBECDAAE E DB ACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri cDAEedbBCE EeBeDeACBBeDbaAbdeEDeBebCBeEc

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 3 2 50
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 177,090 207,020 122 135 212 3040 28324

SAY 250,485 248,950 97 108 152 1704 14156

EA 204,205 231,840 119 132 201 2654 23884

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 4 25,00 63

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19

TYT Fen 20 9 4 8,00 40

Matematik-2 31 8 5 6,75 22 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 2 2 1,50 17 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 10 7 8,25 21 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 3 6 1,50 11 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 4 5 2,75 21 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 15 12 12,00 30 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 83 39 73,25 26 110,79 113,68 84,86

Matematik  bC B d BC c    Ed D     aC   ED  eBe   

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri cc   AbeCc  AeDDeb  BeD ad B  DCBDAC e E

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 2 1 33
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 2 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,053 207,020 48 55 85 1323 12692

SAY 355,200 248,950 40 51 63 616 5243

EA 283,428 231,840 50 59 79 864 6897

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 17 3 16,25 52 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 6 0 6,00 67 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 23 3 22,25 56 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 11 2 10,50 75 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 25 13 21,75 54 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 138 30 130,50 47 110,79 113,68 84,86

Matematik  DAaEAcAAE CD  BA Ed  C EBDC    DDB  CCA

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAABCE eADABeEeADeaCBAadDEdEDeeC eCBDbcE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 3 1 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 232,713 207,020 30 35 55 860 8153

SAY 420,720 248,950 16 20 22 204 1439

EA 318,023 231,840 23 27 36 399 2802

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 2 35,50 89

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 31 22 5 20,75 67 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 30 6 28,50 71 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 14 0 14,00 100 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 167 22 161,50 58 110,79 113,68 84,86

Matematik  DA EABAAEBCDBCBAbaB cCBcB CEAbEDDBCBCCd

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAABCEEBADABCEbADDaCBABADEAEDdeCBeCBDbEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 4 2 67
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 5 3 1 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 236,033 207,020 24 28 46 780 7476

SAY 444,833 248,950 6 10 10 97 621

EA 333,963 231,840 12 15 18 248 1552

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 31 26 3 25,25 81 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 34 4 33,00 83 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 14 0 14,00 100 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 176 19 171,25 61 110,79 113,68 84,86

Matematik AECDB EABCAECBDBcBADCB DBEeDAeEDdBDBCACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAEBADBCECEABDDeACBBADcaAEBAEDCBDACBBEc

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 5 1 83
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 5 3 2 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,135 207,020 130 143 224 3389 32070

SAY 276,630 248,950 80 91 126 1404 11579

EA 224,830 231,840 111 123 181 2158 18640

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 14 14,50 36

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 31 19 4 18,00 58 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 2 1 1,75 19 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 21 5 19,75 49 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 11 2 10,50 75 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 5 8 3,00 23 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 20 18 15,50 39 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 92 54 78,50 28 110,79 113,68 84,86

Matematik AEC eAE eCAECBD aBA  a DBECDA  Dd  B    

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAEBADBCE cdBDcecCBadDbedEdb eeBbACBdac

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 2 2 33
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ASİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 235,175 207,020 25 29 47 798 7641

SAY 211,817 248,950 117 130 195 2373 20283

EA 240,713 231,840 91 103 149 1759 15020

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 6 10 3,50 19 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 18 12,50 31 4,93 4,68 5,90

Matematik-2 31 4 17 -0,25 -1 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 4 17 -0,25 -1 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 96 56 82,50 29 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 EBCAECdCAeaBCAaE ecb aac C caaCcaCee aAB

Cevap Anahtarı A EBCAECBCADEBCADEBBDEADCABCEABDCEBCDDBEAB

Matematik AcCbecbdcacEecadE b  a   a a            

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 3 2 60
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 1 0
TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
TÜREV 6 1 2 17
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,790 207,020 69 78 116 1625 15785

SAY 377,315 248,950 28 38 46 450 3784

EA 293,305 231,840 43 51 69 731 5442

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 31 22 3 21,25 69 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 8 0 8,00 89 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 30 3 29,25 73 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 9 5 7,75 55 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 28 11 25,25 63 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 142 36 133,00 48 110,79 113,68 84,86

Matematik C AdEABAAEd   bBADEB DCBE DCEAA DDBCBCCA

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri ccABCEcBADdBeE ADDaCBbaADEAEDBeCaBCBDbEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 6 0 100
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE EBRAR SERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,160 207,020 87 96 145 1974 18928

SAY 226,567 248,950 110 122 177 2085 17503

EA 197,165 231,840 123 136 208 2821 25687

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Matematik-2 31 4 22 -1,50 -5 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 4 23 -1,75 -4 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 3 11 0,25 2 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 3 6 1,50 12 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 12 23 6,25 16 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 91 67 74,75 27 110,79 113,68 84,86

Matematik bedbcAcbdEaCbdaebcdaEbd     adbc        

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri bcdceacBdaeBCabeDcaCB   ba EDabCc CBeAcb

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
TÜREV 6 0 5 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 5 0 3 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 4 20
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,373 207,020 52 59 90 1372 13245

SAY 344,615 248,950 46 57 72 707 6032

EA 270,568 231,840 58 70 97 1098 8937

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 31 15 3 14,25 46 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 4 0 4,00 44 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 19 3 18,25 46 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 8 5 6,75 48 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 134 35 125,25 45 110,79 113,68 84,86

Matematik C AEE B AEd   bBA Ed   BE DC A  D   BCC 

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAAeCE eAbABecDADaBCBeaADEAED dCBeCBc bE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 3 1 50
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,860 207,020 124 137 218 3113 28959

SAY 238,998 248,950 100 111 159 1852 15612

EA 194,595 231,840 124 137 211 2889 26427

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 31 7 7 5,25 17 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 7 7 5,25 13 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 5 9 2,75 20 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 5 4 4,00 31 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 16 17 11,75 29 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 82 52 69,00 25 110,79 113,68 84,86

Matematik Aba B   e AE B  d  a c   cC A           

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri eaAbBAbeCbCddaDD cCBaeD a  d ED  DbCBdbE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 3 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYDİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 162,078 207,020 132 145 226 3459 32969

SAY 206,765 248,950 121 134 203 2489 21447

EA 179,648 231,840 131 144 226 3254 30831

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 10 23,50 59

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Matematik-2 31 6 4 5,00 16 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 6 4 5,00 13 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 6 3 5,25 38 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 10 14 6,50 16 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 62 41 51,75 18 110,79 113,68 84,86

Matematik C  EE e  ca   C   E   d E               

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAAB E d  Aae e a    da   b DdcC da ebEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 1 1 17
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 400,240 207,020 1 1 1 4 25

SAY 208,270 248,950 119 132 200 2453 21072

EA 304,168 231,840 32 38 51 555 4157

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14

TYT Fen 20 10 4 9,00 45

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 5 33,75 84 4,93 4,68 5,90

Tarih-2 11 11 0 11,00 100 0,36 0,33 0,81

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 0,31 0,29 0,82

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,12 0,11 0,37

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,09 0,09 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,10 0,09 0,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 35 4 34,00 85 0,99 0,91 2,52

Toplam: 280 140 21 134,75 48 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 EBCAcCBCAbEBCADEBBDEADCABCEbBDCEebDDBEAB

Cevap Anahtarı A EBCAECBCADEBCADEBBDEADCABCEABDCEBCDDBEAB

Sosyal-2 CADDEBCEBDEBCABDECEDECBAEdCEBcBCcDCAe BE      

Cevap Anahtarı A CADDEBCEBDEBCABDECEDECBAEECEBDBCBDCADBBEECACAD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 5 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 1 0
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 3 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 3 3 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,803 207,020 82 91 140 1913 18351

SAY 264,683 248,950 91 102 142 1525 12673

EA 230,133 231,840 103 115 168 2017 17358

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 10 8 8,00 26 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 2 2 1,50 17 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 12 10 9,50 24 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 4 9 1,75 13 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 14 23 8,25 21 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 103 55 89,25 32 110,79 113,68 84,86

Matematik  dC  AdeeCAE BD ae   a D c DA    aeB   C

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri cDe dAcBbdeEceDDDAeBaAbbaAdeb eede CBdEc

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 3 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 3 20
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SÜMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,220 207,020 29 33 53 843 8051

SAY 185,090 248,950 129 142 219 3108 28353

EA 239,430 231,840 93 105 153 1786 15274

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 11 12 8,00 20

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 14 20,50 51 4,93 4,68 5,90

Toplam: 280 79 41 68,75 25 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 EBCccCdCcDEBCbDEBBDEA Cda dbaaCEeCDDcEcB

Cevap Anahtarı A EBCAECBCADEBCADEBBDEADCABCEABDCEBCDDBEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 2 3 40
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM TEZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,160 207,020 87 96 145 1974 18928

SAY 427,337 248,950 13 17 18 166 1185

EA 313,230 231,840 27 31 43 456 3221

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Matematik-2 31 31 0 31,00 100 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 40 0 40,00 100 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 14 0 14,00 100 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 152 24 146,50 52 110,79 113,68 84,86

Matematik AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAEBADBCECEABDDDACBaADAaAEBeEDCBDACBBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 6 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GÜLTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 163,470 207,020 131 144 225 3438 32703

SAY 226,788 248,950 109 121 176 2081 17466

EA 198,445 231,840 122 135 206 2788 25364

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,25 36

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33

TYT Fen 20 9 3 8,25 41

Matematik-2 31 10 6 8,50 27 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 3 1 2,75 31 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 13 7 11,25 28 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 6 2 5,50 39 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 3 5 1,75 13 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 9 8 7,00 18 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 69 39 59,25 21 110,79 113,68 84,86

Matematik C Ab cBAAE       bcB  daEB C     DB aC  

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri aeA  E  A ABC bbDD d ba D        d      

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 1 4 17
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 2 20
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,788 207,020 55 63 94 1394 13443

SAY 314,200 248,950 62 73 99 995 8389

EA 267,868 231,840 63 75 102 1161 9433

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 16 4 15,00 48 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 3 2 2,50 28 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 19 6 17,50 44 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 7 7 5,25 38 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 6 7 4,25 33 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 18 22 12,50 31 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 127 51 114,25 41 110,79 113,68 84,86

Matematik AE aBAEABCAEC b aB   B   EC A d  aD C dC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri AceEBAbBCEeddaDDDbCeabDcBdcdebbCBeACdeEb

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 2 1 33
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 5 2 1 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,628 207,020 120 133 210 2990 27550

SAY 204,845 248,950 122 135 207 2550 21932

EA 193,988 231,840 125 138 212 2911 26611

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25

TYT Fen 20 6 5 4,75 24

Matematik-2 31 4 7 2,25 7 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 2 1 1,75 19 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 6 8 4,00 10 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 2 7 0,25 2 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 3 9 0,75 6 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 5 20 0,00 0 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 72 54 58,50 21 110,79 113,68 84,86

Matematik eECaac  e A e          b E     D    b C 

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri c  b     b   e ae bea DeaA dddcCdeAC eac

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 2 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,295 207,020 49 56 87 1345 12940

SAY 415,940 248,950 18 23 26 238 1656

EA 303,490 231,840 34 40 53 570 4222

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 31 24 0 24,00 77 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 6 1 5,75 64 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 30 1 29,75 74 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 36 3 35,25 88 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 156 21 150,75 54 110,79 113,68 84,86

Matematik C AEE BAAEBCD C  DEB DCBE DCEAAdDDBCBC  

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAcBCEEBADABeEDADDBCBABAD cEDBACBBCBDAEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 5 0 83
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F BİLGE ÜÇSULAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 301,775 207,020 8 8 9 149 1650

SAY 234,377 248,950 102 113 163 1936 16287

EA 331,910 231,840 13 17 21 269 1705

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 17 0 17,00 94 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 3 34,25 86 4,93 4,68 5,90

Matematik-2 31 8 1 7,75 25 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 8 1 7,75 19 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 118 25 112,25 40 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 EBCAdbBCA EBCADEBBDEADCAB EABDCEBCDDcEAB

Cevap Anahtarı A EBCAECBCADEBCADEBBDEADCABCEABDCEBCDDBEAB

Matematik AECbB   BC  C     A                     

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 5 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH ŞENGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,770 207,020 109 122 192 2430 21533

SAY 312,815 248,950 63 74 100 1016 8508

EA 246,165 231,840 83 95 140 1639 13872

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 31 18 5 16,75 54 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 2 2 1,50 17 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 20 7 18,25 46 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 10 4 9,00 64 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 24 16 20,00 50 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 113 39 103,25 37 110,79 113,68 84,86

Matematik CDAEEcB AEdC   BA cB cCdE DCEA   e CB a 

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri ebeBCEEBADABeEbADcaCBeaADEdEDdeeBeCBedEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 3 2 50
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 236,435 207,020 23 27 45 776 7413

SAY 449,665 248,950 5 8 8 83 507

EA 348,285 231,840 5 6 7 144 746

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 31 29 0 29,00 94 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 38 0 38,00 95 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 177 15 173,25 62 110,79 113,68 84,86

Matematik CDAEEAB AEBCDBCBAD BEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAABaEEBADABeEDADDBCBAaADEAEDdeCBBCBe EE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 5 0 83
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE DÜLGEROĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,800 207,020 26 30 48 808 7730

SAY 426,290 248,950 14 18 19 175 1228

EA 317,400 231,840 24 28 37 405 2850

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 23 4 22,00 71 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 6 2 5,50 61 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 29 6 27,50 69 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 11 3 10,25 73 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 169 22 163,50 58 110,79 113,68 84,86

Matematik CDAEEABAAEBCD CBA Ed DCdcBDeEA c DBCBCCc

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAABCEbBADdBeEDADDaCBAaADEAEDBACBBCBDAEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 3 2 50
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 5 3 1 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,830 207,020 43 50 78 1211 11451

SAY 165,138 248,950 133 146 229 3496 33250

EA 225,580 231,840 110 122 180 2141 18452

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,75 64

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 8 24,00 60 4,93 4,68 5,90

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 2 1 1,75 4 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 63 39 53,25 19 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 BEACCceDdCCb dB DEADCbDEB CE dEb BDEDAB 

Cevap Anahtarı B BEACCEADBCCAEBBBDEADCADEBDCEBCEACBDEDABB

Fen Bilimleri            e                   C   B    

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 2 3 40
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,630 207,020 27 31 49 810 7757

SAY 161,295 248,950 134 147 230 3546 33946

EA 234,493 231,840 98 110 160 1906 16369

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 12 15,00 38

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 7 26,25 66 4,93 4,68 5,90

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 0,36 0,33 0,81

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 0,31 0,29 0,82

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,11 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,09 0,09 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,10 0,09 0,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 1 2,75 7 0,99 0,91 2,52

Matematik-2 31 1 1 0,75 2 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 1 1 0,75 2 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 63 26 56,50 20 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 BEAdCcAeBCCAEeBBDEADCbDE DC BC  bBD cABB

Cevap Anahtarı B BEACCEADBCCAEBBBDEADCADEBDCEBCEACBDEDABB

Sosyal-2 D C         d                       C         

Cevap Anahtarı B DDCACEBEBEDABBCEDECDECCEBDBAEECBDBDBCAEBACECDA

Matematik C  c                                    

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 5 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 1 0
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 3 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,160 207,020 87 96 145 1974 18928

SAY 315,827 248,950 61 72 98 979 8239

EA 254,850 231,840 77 89 128 1441 12009

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Matematik-2 31 12 4 11,00 35 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 8 0 8,00 89 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 20 4 19,00 48 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 8 4 7,00 50 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 21 13 17,75 44 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 116 38 107,00 38 110,79 113,68 84,86

Matematik C AcE B AEBC  e  ba     E DC A  DDBCBCCA

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri cAABCE dd dBCEeADD eBcaAD AEDBbCdeC cb E

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 2 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 2 40
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN BO ZTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,160 207,020 87 96 145 1974 18928

SAY 269,097 248,950 86 97 136 1484 12240

EA 229,135 231,840 105 117 171 2042 17590

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Matematik-2 31 12 13 8,75 28 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 2 4 1,00 11 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 14 17 9,75 24 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 6 6 4,50 32 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 6 7 4,25 33 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 16 22 10,50 26 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 105 60 90,50 32 110,79 113,68 84,86

Matematik dDeEcAc AEdea C  ccBbDdcEcDC A cDcaaB   

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri edABC EedDdB ceADDaCdbaAcbAdeddCeeCdedEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 1 4 17
İNTEGRAL 4 2 2 50
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,700 207,020 70 79 117 1627 15803

SAY 374,963 248,950 29 39 47 465 3923

EA 275,840 231,840 54 66 90 1002 8076

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 17 4 16,00 52 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 7 0 7,00 78 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 24 4 23,00 58 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 141 33 132,75 47 110,79 113,68 84,86

Matematik  ECD AdA CAECBDBcc D e  BE D  ED B BCACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADeEBADBCECEABDDeACBBADbBcEBAEDCBDdCBecE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 1 3 17
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÖNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 271,653 207,020 13 13 20 352 3532

SAY 229,442 248,950 105 117 171 2025 17046

EA 295,860 231,840 41 48 66 683 5119

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 24,50 61 4,93 4,68 5,90

Matematik-2 31 9 11 6,25 20 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 1 5 -0,25 -3 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 10 16 6,00 15 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 112 47 100,75 36 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 BEACCcADdCdAEB BDEADdAeEBaCEB deCdDED Be

Cevap Anahtarı B BEACCEADBCCAEBBBDEADCADEBDCEBCEACBDEDABB

Matematik C bEE a bEdd c eb c  DC E DbE d ceaad C 

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 4 1 80
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
TÜREV 6 1 2 17
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 2 2 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 2 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,218 207,020 56 64 95 1410 13649

SAY 330,713 248,950 53 64 84 838 7078

EA 255,473 231,840 75 87 125 1417 11865

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 3 35,25 88

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 31 12 10 9,50 31 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 4 1 3,75 42 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 16 11 13,25 33 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 11 2 10,50 75 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 26 12 23,00 58 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 130 39 120,25 43 110,79 113,68 84,86

Matematik b AE eBAAcdCDBaeb  B c eE DC  cE   eBCC 

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAcBCE BADABeEeADaBaBbaADEcEDd CBeCBebEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 1 2 17
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 5 2 1 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 376,223 207,020 2 2 2 14 106

SAY 202,360 248,950 124 137 210 2606 22629

EA 302,653 231,840 35 41 54 577 4314

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 4 35,00 88 4,93 4,68 5,90

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 0,36 0,33 0,81

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 0,31 0,29 0,82

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,12 0,11 0,37

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,09 0,09 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,10 0,09 0,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 30 10 27,50 69 0,99 0,91 2,52

Matematik-2 31 1 1 0,75 2 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 1 1 0,75 2 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 132 33 123,75 44 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 EBCAECdCAbEBCADEaBDEADCABCEbBDCEBCDDBEAB

Cevap Anahtarı A EBCAECBCADEBCADEBBDEADCABCEABDCEBCDDBEAB

Sosyal-2 CADDccbEBDEBCABbECEDECBcEaCEBcBCaDCAeeBE      

Cevap Anahtarı A CADDEBCEBDEBCABDECEDECBAEECEBDBCBDCADBBEECACAD

Matematik  Ea                                     

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 4 1 80
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 1 0
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 2 1 67
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 3 3 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TAŞKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,628 207,020 104 117 167 2200 19600

SAY 324,510 248,950 55 66 88 890 7528

EA 272,033 231,840 55 67 93 1072 8697

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 31 21 4 20,00 65 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 6 1 5,75 64 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 27 5 25,75 64 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 5 9 2,75 20 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 6 6 4,50 35 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 19 20 14,00 35 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 121 49 108,75 39 110,79 113,68 84,86

Matematik AcCDB EABCAECBD cBA  B c cCDAAEDEcDB  CC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri cccbeebBbEeEABeDeeCBaAD deEdeEDCBDeCBeEc

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 3 1 50
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 5 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,125 207,020 62 70 104 1468 14378

SAY 403,783 248,950 20 27 32 295 2221

EA 304,045 231,840 33 39 52 556 4163

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 23 2 22,50 73 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 32 2 31,50 79 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 153 32 145,00 52 110,79 113,68 84,86

Matematik CDAEdABAAEBC  CBADcB D BEBDC  AEDDBCBCCA

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAABCEEBADABeEDAeDBCBcdADEcEDBeCBBCBDdEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 4 1 67
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN TAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,573 207,020 103 116 166 2026 19146

SAY 273,398 248,950 84 95 133 1433 11849

EA 235,478 231,840 97 109 159 1877 16144

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 31 11 2 10,50 34 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 2 1 1,75 19 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 13 3 12,25 31 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 4 5 2,75 20 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 6 4 5,00 38 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 12 10 9,50 24 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 100 34 91,50 33 110,79 113,68 84,86

Matematik AEC  AE dCAE    E    a    C A     DB  d 

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri  c ceAa CE  AeDaa CBaAD aA   b C   C    

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 1 1 17
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 3 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GENCO 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 180,495 207,020 119 132 207 2757 25580

SAY 207,958 248,950 120 133 201 2465 21140

EA 192,440 231,840 128 141 217 2946 27092

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

TYT Fen 20 4 3 3,25 16

Matematik-2 31 4 5 2,75 9 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 4 5 2,75 7 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 4 4 3,00 21 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 2 7 0,25 2 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 6 15 2,25 6 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 72 44 61,00 22 110,79 113,68 84,86

Matematik   CD A  e   a D a      a a              

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri cac  AD  Ee  Bec        ad e  eCd eC eac

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 3 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,175 207,020 57 65 98 1434 14004

SAY 320,500 248,950 59 70 94 929 7881

EA 243,270 231,840 88 100 146 1701 14434

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 31 9 7 7,25 23 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 11 7 9,25 23 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 10 2 9,50 68 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 26 10 23,50 59 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 124 33 115,75 41 110,79 113,68 84,86

Matematik  E De EcdC EC   c   bc   cCDA        AC 

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADe BADBCEe ABeDeACBaADcdcE eEDCBc CBBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 3 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,180 207,020 80 89 133 1792 17298

SAY 172,670 248,950 131 144 225 3363 31709

EA 206,575 231,840 118 131 199 2587 23214

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 14 22,50 56

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

TYT Matematik 40 10 11 7,25 18

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 7 11 4,25 24 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 21 13,75 34 4,93 4,68 5,90

Matematik-2 31 1 5 -0,25 -1 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 1 5 -0,25 -1 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 67 60 52,00 19 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 BEbdCddDdCabEaBcDcbabeDEBDaEcCEbeBDEbdBa

Cevap Anahtarı B BEACCEADBCCAEBBBDEADCADEBDCEBCEACBDEDABB

Matematik acd                  ee E               

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 1 4 20
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 232,133 207,020 31 36 56 879 8278

SAY 425,605 248,950 15 19 20 177 1255

EA 322,288 231,840 20 24 32 353 2435

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 36 0 36,00 90

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 24 2 23,50 76 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 7 1 6,75 75 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 31 3 30,25 76 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 168 21 162,75 58 110,79 113,68 84,86

Matematik AECDBAEAdCAECBD cBADCB  BECDA  DEBDB eCC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAdBADBCECEABDDDACBaADABAEdeEDCdDACBeEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 5 1 83
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,235 207,020 33 38 59 952 9155

SAY 418,178 248,950 17 21 24 223 1557

EA 316,870 231,840 25 29 38 412 2891

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 23 0 23,00 74 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 7 1 6,75 75 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 30 1 29,75 74 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 11 3 10,25 73 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 163 21 157,75 56 110,79 113,68 84,86

Matematik AECDBAE BCAECBD    D B  BECDAAED BDBCACe

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADeEBADBCEeEdBDDDbCBBADAecEBAEDCBDdCBBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 2 0 33
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 259,518 207,020 17 18 28 482 4633

SAY 215,342 248,950 114 127 190 2314 19594

EA 269,388 231,840 60 72 99 1124 9134

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 9 2 8,50 47 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 6 20,50 51 4,93 4,68 5,90

Matematik-2 31 0 0 0,00 0 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 1 0 1,00 11 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 1 0 1,00 3 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 98 27 91,75 33 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 BEACCa D CC E   DE aCADaBD EB  b  aEeABB

Cevap Anahtarı B BEACCEADBCCAEBBBDEADCADEBDCEBCEACBDEDABB

Matematik                                      C  

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 2 0 40
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ZEYNEP KAYAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,473 207,020 114 127 199 2579 23091

SAY 228,650 248,950 107 119 173 2048 17185

EA 193,763 231,840 127 140 214 2919 26683

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 31 0 0 0,00 0 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 1 0 1,00 11 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 1 0 1,00 3 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 3 8 1,00 7 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 4 5 2,75 21 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 13 19 8,25 21 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 80 38 70,50 25 110,79 113,68 84,86

Matematik                                       C 

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri cAb Cd ec AebcedD BC ca D dED eCdcCBeAcd

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 3 20
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS İREM BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,665 207,020 83 92 141 1922 18414

SAY 304,208 248,950 67 78 106 1105 9245

EA 243,895 231,840 86 98 144 1683 14296

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 11 6 9,50 31 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 5 0 5,00 56 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 16 6 14,50 36 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 10 3 9,25 66 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 22 16 18,00 45 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 116 48 104,00 37 110,79 113,68 84,86

Matematik C   aeBAAEBd     Dc  bd E DC A  DDBCB   

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri ceABCE BADABeEDeDDaeBeaADEe DBeCBeCaebca

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 1 2 17
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 2 40
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,418 207,020 123 136 217 3077 28657

SAY 218,495 248,950 113 126 189 2246 18981

EA 202,818 231,840 120 133 203 2684 24243

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,00 68

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 31 9 4 8,00 26 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 9 4 8,00 20 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 1 3 0,25 2 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 2 7 0,25 2 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 6 17 1,75 4 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 73 43 62,25 22 110,79 113,68 84,86

Matematik A    AEAeCAaC   a        dCD            

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ceA       e   DceAe  cbed  d deb DACdd c

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 2 20
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ KAYRALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 172,030 207,020 125 138 219 3219 30235

SAY 274,005 248,950 83 94 132 1429 11800

EA 200,365 231,840 121 134 205 2748 24860

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 10 26,50 66

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 31 9 1 8,75 28 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 9 1 8,75 22 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 26 10 23,50 59 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 90 36 81,00 29 110,79 113,68 84,86

Matematik C A E e AEB  B  A E                     

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAABCEEBAbABCEDADcBCB BADEA Dacbecb cA b

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 2 0 33
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,618 207,020 86 95 144 1958 18748

SAY 358,603 248,950 38 49 60 583 5006

EA 287,298 231,840 47 56 75 814 6339

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20

TYT Matematik 40 25 8 23,00 58

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 31 24 2 23,50 76 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 7 0 7,00 78 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 31 2 30,50 76 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 10 4 9,00 64 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 25 14 21,50 54 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 135 49 122,75 44 110,79 113,68 84,86

Matematik AEC BAdABCAE B BEBADeBE BECDAA D BDBC CC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAEaeDBCceEABeDDACBaADABdEBeEeeBebC eEc

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 5 1 83
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÖZELER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 286,498 207,020 11 11 13 236 2450

SAY 224,558 248,950 111 123 184 2130 17859

EA 318,198 231,840 22 26 34 394 2783

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

TYT Matematik 40 10 12 7,00 18

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 13 0 13,00 72 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 0 33,00 83 4,93 4,68 5,90

Matematik-2 31 9 2 8,50 27 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 9 2 8,50 21 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 107 18 102,50 37 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 BEACCEADBCC EBB DE  CAD B CEBCEA BDEDABB

Cevap Anahtarı B BEACCEADBCCAEBBBDEADCADEBDCEBCEACBDEDABB

Matematik CDAEEAcAAEc                             

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 4 0 80
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 0 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA UTKU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,220 207,020 53 61 92 1378 13300

SAY 340,263 248,950 49 60 77 756 6369

EA 271,805 231,840 56 68 94 1074 8729

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 39 1 38,75 97

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 19 4 18,00 58 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 1 1 0,75 8 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 20 5 18,75 47 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 8 6 6,50 46 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 24 16 20,00 50 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 134 41 123,75 44 110,79 113,68 84,86

Matematik AdC B EAdCAECBDBE A Cc   ECDc E  Be     

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ceAceADBCEebABbDeACBBADbaAddeEDCBDbCBeEd

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 3 1 50
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 5 3 1 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 4 20
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,838 207,020 44 51 79 1266 12056

SAY 366,445 248,950 34 44 52 525 4493

EA 294,308 231,840 42 50 68 715 5315

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 19 5 17,75 57 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 27 6 25,50 64 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 7 3 6,25 45 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 7 3 6,25 48 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 23 8 21,00 53 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 141 26 134,50 48 110,79 113,68 84,86

Matematik CDAEEA  AEeCD CBA cBEc Bc DCE eEDDBCaCCA

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri c eBCEE AD  bE ADDaeBc AD A DdACBcCBD EE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 3 1 50
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 5 3 1 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 2 20
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,880 207,020 108 121 191 2425 21499

SAY 256,420 248,950 94 105 147 1624 13505

EA 210,135 231,840 117 130 195 2500 22265

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 2 33,50 84

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28

TYT Fen 20 14 2 13,50 68

Matematik-2 31 6 3 5,25 17 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 6 3 5,25 13 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 6 5 4,75 34 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 7 5 5,75 44 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 16 13 12,75 32 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 90 28 83,00 30 110,79 113,68 84,86

Matematik A b    A aAE             EC c           

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ec baA BCd EABeDebCdBADAaA de  C    BeE 

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 5 1 1 20

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 4 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 205,843 207,020 71 80 118 1651 16075

SAY 261,400 248,950 92 103 144 1557 12992

EA 227,693 231,840 107 119 174 2081 17964

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 31 7 2 6,50 21 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 2 -0,50 -6 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 7 4 6,00 15 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 5 6 3,50 25 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 5 5 3,75 29 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 13 19 8,25 21 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 102 40 92,00 33 110,79 113,68 84,86

Matematik AE    E e    B  E        cC A    ab     

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ced  A aCcCcABDa  CBBAbbad eebDCdebCc  c

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 3 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 189,370 207,020 111 124 194 2473 22027

SAY 228,803 248,950 106 118 172 2041 17157

EA 193,980 231,840 126 139 213 2912 26613

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 3 33,25 83

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Fizik 14 0 0 0,00 0 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 3 4 2,00 15 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 10 8 8,00 20 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 78 25 71,75 26 110,79 113,68 84,86

Fen Bilimleri                 Dc a  abD A D dCBeCBbAEb

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,258 207,020 76 85 127 1720 16605

SAY 333,298 248,950 51 62 79 807 6870

EA 276,783 231,840 53 65 89 982 7918

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,75 79

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 21 3 20,25 65 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 4 0 4,00 44 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 25 3 24,25 61 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 4 5 2,75 20 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 6 7 4,25 33 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 19 15 15,25 38 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 126 41 115,75 41 110,79 113,68 84,86

Matematik AcCaBAE BCAECBDBc A C  DBECDA  D BDB    

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri  D EeADa ce  eDaeAeBBdDeadEdAEDCBe CdBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 2 1 33
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 1 40
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,415 207,020 129 142 223 3373 32001

SAY 204,818 248,950 123 136 208 2551 21936

EA 172,310 231,840 132 145 227 3384 32410

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 15 20,25 51

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 31 3 8 1,00 3 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 3 9 0,75 2 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 3 10 0,50 4 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 4 6 2,50 19 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 13 22 7,50 19 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 70 72 52,00 19 110,79 113,68 84,86

Matematik a   b d A e  B    b  c   a  Ec  c       

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri abcBaEcBca ebbe ecBC cBAa cbDddCBcCBce E

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 5 1 1 20

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 4 20
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ESMERAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,160 207,020 87 96 145 1974 18928

SAY 275,372 248,950 81 92 128 1414 11690

EA 218,710 231,840 114 126 186 2293 20099

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Matematik-2 31 6 0 6,00 19 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 6 0 6,00 15 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 5 2 4,50 32 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 6 2 5,50 42 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 18 8 16,00 40 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 99 29 92,25 33 110,79 113,68 84,86

Matematik A C   E B   C D                         

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADcEB   C    eaDD  BBA  aA dd e BeACBBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,133 207,020 107 120 177 2403 21391

SAY 283,238 248,950 76 87 121 1334 11010

EA 230,553 231,840 101 113 166 2004 17277

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 31 11 5 9,75 31 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 3 1 2,75 31 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 14 6 12,50 31 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 6 2 5,50 39 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 4 3 3,25 25 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 17 9 14,75 37 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 103 42 92,50 33 110,79 113,68 84,86

Matematik C AE  B  EBa Bb Aac ED    b E    D Cd C 

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri bAA aE  A  BC D c dC  B  aAcDd CBaCBDA c

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 1 2 17
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 1 1 20

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 1 40
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,700 207,020 81 90 138 1878 18070

SAY 271,738 248,950 85 96 134 1451 11998

EA 238,715 231,840 95 107 155 1804 15420

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 31 11 2 10,50 34 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 2 1 1,75 19 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 13 3 12,25 31 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 3 9 0,75 5 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 6 4 5,00 38 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 13 22 7,50 19 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 103 43 92,25 33 110,79 113,68 84,86

Matematik C  E  c  EBCD C A E   d   DC       eB C 

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri edcBCE edceeb ebDDBCe  cD AEeddCdeCdeAca

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 2 1 33
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 4 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 205,440 207,020 72 81 120 1666 16194

SAY 362,780 248,950 36 46 54 552 4736

EA 268,275 231,840 62 74 101 1149 9351

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

TYT Fen 20 19 0 19,00 95

Matematik-2 31 18 5 16,75 54 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 4 0 4,00 44 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 22 5 20,75 52 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 31 6 29,50 74 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 135 30 127,50 46 110,79 113,68 84,86

Matematik AECD  E eCAECBD d A CB cBcCDAc DE  BC   

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri cDAEBADBCEeEABDDeACBBAD a EBAbDCBD CBeEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 3 1 50
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 5 3 1 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,130 207,020 54 62 93 1381 13337

SAY 403,300 248,950 21 28 33 298 2244

EA 311,995 231,840 29 33 45 475 3362

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 8 23,00 58

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86

TYT Fen 20 15 2 14,50 73

Matematik-2 31 26 2 25,50 82 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 34 3 33,25 83 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 30 7 28,25 71 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 152 25 145,75 52 110,79 113,68 84,86

Matematik CDAdEABAAEBCD CBAD d DCBEBDCEAAEDDBCBCCe

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAcBCEEBAbABCEebDaBCBAeADEA DB CBBCBeA E

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 4 1 67
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 243,945 207,020 18 19 34 643 6296

SAY 478,355 248,950 1 1 1 10 54

EA 355,350 231,840 4 4 5 93 496

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 29 1 28,75 93 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 38 1 37,75 94 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 39 1 38,75 97 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 189 10 186,50 67 110,79 113,68 84,86

Matematik CDAEEABAAEBCDBCBADEB aCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAeBCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 6 0 100
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,853 207,020 39 45 66 1054 10059

SAY 404,388 248,950 19 26 31 290 2191

EA 309,208 231,840 30 35 47 500 3618

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 39 1 38,75 97

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 22 6 20,50 66 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 30 7 28,25 71 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 14 0 14,00 100 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 161 35 152,25 54 110,79 113,68 84,86

Matematik AdbDBAE BCAECBe cBAbCB DBcCDAAEDEBbBCACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAEBADBCECEABDDeACBaADddAEdcEDCBeACBeEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 4 2 67
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,535 207,020 64 72 107 1482 14568

SAY 321,973 248,950 58 69 92 914 7739

EA 263,125 231,840 69 81 114 1252 10323

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 15 7 13,25 43 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 4 1 3,75 42 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 19 8 17,00 43 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 5 9 2,75 20 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 21 19 16,25 41 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 126 44 115,00 41 110,79 113,68 84,86

Matematik AEC B d dCAECBD cc  Ca e ECDA b  BeB  CC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri eaeccAedCEeEdBDDeACBBADeeAbddEDCBeACaeEc

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 1 3 17
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 5 3 1 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 5 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR SESSİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,118 207,020 50 57 88 1349 13003

SAY 358,408 248,950 39 50 61 585 5025

EA 276,893 231,840 52 64 88 979 7898

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66

TYT Fen 20 15 2 14,50 73

Matematik-2 31 20 3 19,25 62 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 1 0 1,00 11 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 21 3 20,25 51 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 11 2 10,50 75 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 27 8 25,00 63 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 137 25 130,75 47 110,79 113,68 84,86

Matematik AdCDB E BCAECBDBEBAe B   cCDA  D        

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAbBADBCE bABDDbACBabD cAEBA  eBDAC cEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 4 1 67
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,160 207,020 87 96 145 1974 18928

SAY 334,452 248,950 50 61 78 796 6799

EA 256,240 231,840 74 86 124 1399 11702

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Matematik-2 31 18 0 18,00 58 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 2 2 1,50 17 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 20 2 19,50 49 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 6 0 6,00 43 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 4 0 4,00 31 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 23 0 23,00 58 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 118 23 112,75 40 110,79 113,68 84,86

Matematik AECDB E BCAE B   B    EDBE D A   B  C ed

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAE     E   BDDD C        BAEDCBDACBBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 0 80
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR TÜRKÖLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,160 207,020 87 96 145 1974 18928

SAY 275,262 248,950 82 93 129 1419 11701

EA 230,525 231,840 102 114 167 2005 17281

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Matematik-2 31 9 3 8,25 27 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 11 3 10,25 26 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 10 2 9,50 68 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 1 9 -1,25 -10 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 16 13 12,75 32 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 102 37 93,25 33 110,79 113,68 84,86

Matematik eD  EA  AE  D b   a     E  C A   DB     

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAABCEbBAD aC a ccaCeba b d eBcC BC  A  

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 192,193 207,020 106 119 176 2359 20883

SAY 287,625 248,950 75 86 117 1292 10634

EA 253,883 231,840 79 91 130 1463 12221

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 31 17 5 15,75 51 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 5 1 4,75 53 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 22 6 20,50 51 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 2 8 0,00 0 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 6 6 4,50 35 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 13 22 7,50 19 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 109 60 94,00 34 110,79 113,68 84,86

Matematik CeAEE BcAEBC   c  EB eaBE DC AA DeBCBC  

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri aAA  c ededeb ebbDaCBbdAD AEDdbCeeCdeAca

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 3 1 50
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 2 40
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,590 207,020 45 52 80 1275 12142

SAY 331,963 248,950 52 63 81 824 6974

EA 260,690 231,840 71 83 118 1301 10804

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 1 36,75 92

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 24 0 24,00 60

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 14 2 13,50 44 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 14 2 13,50 34 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 10 3 9,25 66 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 25 14 21,50 54 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 129 25 122,75 44 110,79 113,68 84,86

Matematik C AEEAB AEda BCB  EB    E               

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAeBCd BADABeEDADDadBbaADbAEeBeCdeCdeAEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 2 0 33
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,395 207,020 47 54 82 1279 12216

SAY 399,050 248,950 24 32 38 326 2454

EA 313,305 231,840 26 30 42 455 3209

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 25 2 24,50 79 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 8 0 8,00 89 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 33 2 32,50 81 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 11 3 10,25 73 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 29 11 26,25 66 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 154 31 146,25 52 110,79 113,68 84,86

Matematik AECDBAEcB AECBDBcBA CB DBECDAA DEBDBC CC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri AeAEBADeCEeEABDDeACBabDABAEdcbDCBebCBBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 4 1 67
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,160 207,020 87 96 145 1974 18928

SAY 326,122 248,950 54 65 87 874 7418

EA 252,765 231,840 80 92 131 1490 12450

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Matematik-2 31 14 1 13,75 44 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 5 2 4,50 50 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 19 3 18,25 46 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 10 0 10,00 71 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 5 4 4,00 31 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 24 7 22,25 56 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 118 31 110,75 40 110,79 113,68 84,86

Matematik A CD  E  CAc      AD B D ECD A DbBDBCc  

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri  DA  ADBCE EAB DeA B AD dcbdd DCBeACBBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 3 0 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 0 40
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 227,445 207,020 35 40 61 972 9371

SAY 383,383 248,950 26 35 43 411 3402

EA 327,170 231,840 16 20 25 306 2032

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 31 26 1 25,75 83 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 8 0 8,00 89 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 34 1 33,75 84 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 8 2 7,50 54 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 7 0 7,00 54 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 18 8 16,00 40 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 151 21 145,75 52 110,79 113,68 84,86

Matematik AECDBAEABCAECBDB BAD B DBEC AbEDEBDBCA C

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri AeA BAD  Ed ABDD ACB  D  A dcaeC DbC e  

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 4 0 67
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 5 3 1 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 156,848 207,020 133 146 229 3534 33881

SAY 187,993 248,950 127 140 216 3052 27470

EA 165,898 231,840 133 146 229 3490 33461

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 13 21,75 54

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18

TYT Fen 20 6 12 3,00 15

Matematik-2 31 3 9 0,75 2 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 2 3 1,25 14 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 5 12 2,00 5 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 2 1 1,75 13 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 1 9 -1,25 -10 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 8 15 4,25 11 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 60 72 42,00 15 110,79 113,68 84,86

Matematik b ed    A d       bcd   a D cA  D Bdd d 

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri      Ec    B  e   aadbeAbdbEcBAddd   AEa

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 2 0
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 5 2 1 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 3 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 0 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,315 207,020 115 128 200 2585 23129

SAY 309,685 248,950 65 76 102 1046 8788

EA 237,370 231,840 96 108 157 1839 15719

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 12 24,00 60

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 31 16 5 14,75 48 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 18 5 16,75 42 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 8 6 6,50 46 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 25 14 21,50 54 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 110 44 99,00 35 110,79 113,68 84,86

Matematik AE  eAEAd AECB Bc A  aEcBECD        C C 

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri AcddBADeCEebABDDeACeBADbBdEdAEDCdebCB EE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 1 2 17
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,160 207,020 87 96 145 1974 18928

SAY 428,112 248,950 12 16 17 164 1159

EA 313,230 231,840 27 31 43 456 3221

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Matematik-2 31 31 0 31,00 100 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 40 0 40,00 100 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 152 24 146,50 52 110,79 113,68 84,86

Matematik CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAAaCEEBADABCEeADaBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 6 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYFİ ALTINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 277,090 207,020 12 12 19 298 3121

SAY 250,592 248,950 96 107 151 1700 14146

EA 322,318 231,840 19 23 31 351 2432

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 11 26,25 66 4,93 4,68 5,90

Matematik-2 31 12 11 9,25 30 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 5 3 4,25 47 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 17 14 13,50 34 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 121 46 110,00 39 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 EBCAcCBCADddCbeEcBDEAaeAaCEcBDCEcCDDBEAB

Cevap Anahtarı A EBCAECBCADEBCADEBBDEADCABCEABDCEBCDDBEAB

Matematik AECbBAdAcC cba Bcd bCa   cCDA  DdBcBC dC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 3 2 60
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 1 4 17
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,835 207,020 78 87 129 1735 16775

SAY 323,655 248,950 56 67 89 898 7601

EA 265,925 231,840 66 78 107 1199 9801

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51

TYT Fen 20 14 2 13,50 68

Matematik-2 31 17 5 15,75 51 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 5 1 4,75 53 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 22 6 20,50 51 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 6 4 5,00 36 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 7 3 6,25 48 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 19 11 16,25 41 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 122 37 112,75 40 110,79 113,68 84,86

Matematik AcCDeAEABC ECBD EB bb    cCDA    BaBCA C

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri  e  BADaCEeb BDDeACB AD cd dbEDC e CBeE 

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 2 2 33
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 1 20
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 324,768 207,020 6 6 6 75 892

SAY 185,798 248,950 128 141 217 3091 28109

EA 264,185 231,840 68 80 112 1233 10123

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 28,00 70 4,93 4,68 5,90

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 0,36 0,33 0,81

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 0,31 0,29 0,82

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,12 0,11 0,37

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,09 0,09 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,10 0,09 0,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 25 8 23,00 58 0,99 0,91 2,52

Matematik-2 31 1 1 0,75 2 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 1 1 0,75 2 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 107 32 99,00 35 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 EBCAcCdCADEcCADE  DEbDCABCabBDCEaCDDBaAB

Cevap Anahtarı A EBCAECBCADEBCADEBBDEADCABCEABDCEBCDDBEAB

Sosyal-2 CADDEBbEdDEBCABaEdEDcCB  d EBDBa  C DaB       

Cevap Anahtarı A CADDEBCEBDEBCABDECEDECBAEECEBDBCBDCADBBEECACAD

Matematik  bC                                     

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 4 1 80
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 2 1 67
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 3 2 1 67
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÜLKÜSEVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 295,003 207,020 10 10 11 180 1956

SAY 212,522 248,950 115 128 192 2357 20123

EA 268,995 231,840 61 73 100 1132 9212

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 11 21,25 53 4,93 4,68 5,90

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 0,36 0,33 0,81

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 0,31 0,29 0,82

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,12 0,11 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,09 0,09 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,10 0,09 0,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 4 11,00 28 0,99 0,91 2,52

Toplam: 280 111 36 102,50 37 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 BEACCcA dCC b B cEADCAeEaaC BCabCBDEDcBc

Cevap Anahtarı B BEACCEADBCCAEBBBDEADCADEBDCEBCEACBDEDABB

Sosyal-2 D CA  Bc EDABBbEbEC     d                     

Cevap Anahtarı B DDCACEBEBEDABBCEDECDECCEBDBAEECBDBDBCAEBACECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 2 2 40
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 2 0 67
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 3 1 1 33
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,970 207,020 102 115 164 2007 19016

SAY 305,888 248,950 66 77 105 1083 9115

EA 254,630 231,840 78 90 129 1445 12054

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 13 17,75 44

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 31 14 7 12,25 40 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 7 1 6,75 75 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 21 8 19,00 48 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 7 7 5,25 38 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 7 5 5,75 44 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 19 19 14,25 36 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 116 53 102,75 37 110,79 113,68 84,86

Matematik bDAEEAeA EdC  C  Dce  C c DC AdEDbBCBCC 

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri abcBCEaeADABecDbDaaCBeaAD AEDdeCBeaded E

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 2 2 33
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 3 1 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 5 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALTUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 299,815 207,020 9 9 10 157 1736

SAY 265,397 248,950 90 101 141 1518 12612

EA 360,463 231,840 2 2 3 77 398

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 5 33,75 84 4,93 4,68 5,90

Matematik-2 31 13 1 12,75 41 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 6 0 6,00 67 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 19 1 18,75 47 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 129 27 122,75 44 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 BEACCEAbaCCAEBBBDEADCADEBaCEBCEbCaDEDABB

Cevap Anahtarı B BEACCEADBCCAEBBBDEADCADEBDCEBCEACBDEDABB

Matematik C   E   AE CD C A E   CeE DC    DDBCBC  

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 4 1 80
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 1 0
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 3 1 50
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,120 207,020 68 77 115 1613 15683

SAY 350,348 248,950 41 52 65 659 5609

EA 243,605 231,840 87 99 145 1689 14363

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 10 7 8,25 27 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 3 0 3,00 33 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 13 7 11,25 28 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 12 0 12,00 92 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 35 4 34,00 85 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 132 32 124,00 44 110,79 113,68 84,86

Matematik CaAE AB cEeCD e   c   ae  D  A  D  CB   

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DcABCEEBADABCEDADDBCBABAD AEDBACBeCdDdEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 3 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,160 207,020 87 96 145 1974 18928

SAY 346,537 248,950 44 55 69 696 5904

EA 264,580 231,840 67 79 110 1225 10055

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Matematik-2 31 20 1 19,75 64 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 3 1 2,75 31 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 23 2 22,50 56 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 9 4 8,00 57 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 8 2 7,50 58 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 27 9 24,75 62 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 125 32 117,50 42 110,79 113,68 84,86

Matematik  ECD  EeBC EC DBE A CB  BECDAA   a   ACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri eDA BADBCceEdBDDDACB AD ed dAEDCBDACBecE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 4 0 67
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 271,158 207,020 14 14 21 360 3573

SAY 231,303 248,950 104 115 166 1989 16728

EA 298,838 231,840 37 44 59 631 4758

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52

TYT Fen 20 3 4 2,00 10

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,97 0,94 1,42

Edebiyat 18 13 5 11,75 65 2,18 2,05 2,36

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,01 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,78 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 24,75 62 4,93 4,68 5,90

Matematik-2 31 8 3 7,25 23 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 8 3 7,25 18 16,69 17,61 9,95

Toplam: 280 109 31 101,25 36 110,79 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 EBCAcCdCADbBadDEBBDcADCABC ABaCd CaDB  B

Cevap Anahtarı A EBCAECBCADEBCADEBBDEADCABCEABDCEBCDDBEAB

Matematik  ECDB   d   b D E      D a  A           

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 3 2 60
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 2 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT GUVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,918 207,020 58 66 99 1440 14096

SAY 319,815 248,950 60 71 96 937 7932

EA 256,903 231,840 73 85 122 1386 11567

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 31 13 5 11,75 38 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 3 2 2,50 28 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 16 7 14,25 36 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 6 6 4,50 32 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 22 16 18,00 45 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 126 44 115,00 41 110,79 113,68 84,86

Matematik AECDB   dCAEb   E   bd   aCDA ED a B  dC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADe dADBad ceBDDeACBBADbcAEdcdDCBeACBead

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 1 2 17
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 2 40
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ADAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,160 207,020 87 96 145 1974 18928

SAY 371,067 248,950 32 42 50 501 4175

EA 297,245 231,840 40 47 63 658 4932

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Matematik-2 31 26 3 25,25 81 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 35 3 34,25 86 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 12 1 11,75 84 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 26 13 22,75 57 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 136 37 127,25 45 110,79 113,68 84,86

Matematik AECDBAEAdCAECBDBcdADCB DBECDAA DEBDBCACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAEBADBaE EABDDeACBBADbecEdbdDCBcbCBedb

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 4 2 67
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BA YINDI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 185,000 207,020 118 131 203 2636 23611

SAY 309,968 248,950 64 75 101 1041 8755

EA 240,890 231,840 90 102 148 1750 14972

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 3 32,25 81

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 31 18 2 17,50 56 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 1 0 1,00 11 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 19 2 18,50 46 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 7 7 5,25 38 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 6 7 4,25 33 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 24 16 20,00 50 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 107 34 98,50 35 110,79 113,68 84,86

Matematik C       AEdC BCBADE   CBEBDCcAA    C    

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri cAeeCEEeADAebbebDDaCBbacbEAEaBACBBCBDbEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 5 0 83
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 4 1 80

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,973 207,020 105 118 172 2253 20191

SAY 268,248 248,950 89 100 139 1494 12324

EA 231,398 231,840 100 112 164 1985 17066

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 17 10 14,50 36

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 31 12 10 9,50 31 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 3 3 2,25 25 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 15 13 11,75 29 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 5 8 3,00 21 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 3 9 0,75 6 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 15 23 9,25 23 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 105 66 88,50 32 110,79 113,68 84,86

Matematik C edEABAAcdC  a   dc DCecBbC A c DaCB b 

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri cbceCEc ADdBbbDbDDeCBcBeDcdEedeeeaC eAcc

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 1 3 17
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 5 2 1 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 4 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,383 207,020 121 134 211 3001 27908

SAY 235,275 248,950 101 112 161 1913 16151

EA 211,098 231,840 116 129 192 2472 22014

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 14 22,50 56

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 31 9 7 7,25 23 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 4 4 3,00 33 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 13 11 10,25 26 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 4 4 3,00 21 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 1 4 0,00 0 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 9 16 5,00 13 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 85 63 69,25 25 110,79 113,68 84,86

Matematik CaAE  Be aB DBa  b     B   dbA cDeaaBCC 

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri bAceCE  A  e  e e a   B   cbecdCdeC DAcc

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 1 1 17
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 1 2 20

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 2 20
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN NAZ AKKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,440 207,020 65 73 108 1484 14595

SAY 374,780 248,950 30 40 48 467 3936

EA 299,170 231,840 36 43 58 623 4714

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 31 23 0 23,00 74 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 7 0 7,00 78 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 30 0 30,00 75 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 10 4 9,00 64 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 26 13 22,75 57 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 142 30 134,50 48 110,79 113,68 84,86

Matematik  DAEE BAAEBCDBCB  E   CBEBDC AA DDBCBC A

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAceCEbBADABeEeAbDBCBbeADEAEDBeCceCBe cE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 3 0 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHLVNĞL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,160 207,020 87 96 145 1974 18928

SAY 379,862 248,950 27 37 45 435 3626

EA 284,040 231,840 49 58 77 854 6822

Katılımlar: 134 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Matematik-2 31 22 6 20,50 66 13,15 13,85 7,81

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,54 3,76 2,14

Matematik 40 31 6 29,50 74 16,69 17,61 9,95

Fizik 14 13 1 12,75 91 6,10 6,52 3,16

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,03 5,37 2,84

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,02 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 16,16 17,28 8,90

Toplam: 280 138 34 130,00 46 110,79 113,68 84,86

Matematik AECDBAEAe AECBD acbDaB DBECDAcEDEBDBCACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAEBADBCEeEABDD ACBaADABAEdeEeadDACBBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 2 4 33
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 5 4 1 80

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
47599287900 0   N

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,185 207,020 1 74 109 1491 14659

SAY 224,383 248,950 1 124 185 2133 17886

EA 218,285 231,840 1 127 187 2307 20221

Katılımlar: 1 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Türkçe 6 2 2 1,50 25 1,50 0,94 1,42

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 1,50 2,05 2,36

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 4 3,00 8 3,00 4,68 5,90

Matematik-2 31 1 2 0,50 2 0,50 13,85 7,81

Geometri 9 2 6 0,50 6 0,50 3,76 2,14

Matematik 40 3 8 1,00 3 1,00 17,61 9,95

Fizik 14 3 4 2,00 14 2,00 6,52 3,16

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,50 5,37 2,84

Biyoloji 13 2 10 -0,50 -4 -0,50 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 6 16 2,00 5 2,00 17,28 8,90

Toplam: 280 93 55 79,25 28 79,25 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 laCA                AaaA                

Cevap Anahtarı A EBCAECBCADEBCADEBBDEADCABCEABDCEBCDDBEAB

Matematik                         a   b EaEcaeCbd 

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri cDA  d Bdb              acE baDbceeeaBdd

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 0 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 1 1 20

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 1 3 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 1 40
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,018 207,020 4 34 54 854 8094

SAY 447,255 248,950 3 9 9 91 555

EA 332,933 231,840 3 16 20 258 1629

Katılımlar: 11 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 25 1 24,75 80 22,23 13,85 7,81

Geometri 9 9 0 9,00 100 6,23 3,76 2,14

Matematik 40 34 1 33,75 84 28,45 17,61 9,95

Fizik 14 14 0 14,00 100 11,50 6,52 3,16

Kimya 13 12 1 11,75 90 9,34 5,37 2,84

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 9,91 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 30,75 17,28 8,90

Toplam: 280 175 17 170,75 61 146,34 113,68 84,86

Matematik AECD AEABCAECBD cBADCB DBEC AA DEBDBCACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAEBADBCECEABDDDACBaADABAEBeEDCBDbCBBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 5 1 83
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYORAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,763 207,020 6 47 71 1144 10920

SAY 358,913 248,950 10 48 59 580 4979

EA 280,978 231,840 9 60 82 912 7271

Katılımlar: 11 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 15 5 13,75 44 22,23 13,85 7,81

Geometri 9 6 2 5,50 61 6,23 3,76 2,14

Matematik 40 21 7 19,25 48 28,45 17,61 9,95

Fizik 14 11 3 10,25 73 11,50 6,52 3,16

Kimya 13 8 5 6,75 52 9,34 5,37 2,84

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 9,91 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 27 13 23,75 59 30,75 17,28 8,90

Toplam: 280 142 32 134,00 48 146,34 113,68 84,86

Matematik C AEEAB AEBe  e   E  aCcc DC AAEDDd dCCA

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAABCbcBAbABCEeADDaCBcaADEdEDBeCceaBeAEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 2 1 33
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK SARIÇİÇEK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,698 207,020 5 43 64 999 9561

SAY 401,340 248,950 7 31 36 315 2348

EA 304,858 231,840 5 37 50 544 4085

Katılımlar: 11 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 25 0 25,00 81 22,23 13,85 7,81

Geometri 9 1 0 1,00 11 6,23 3,76 2,14

Matematik 40 26 0 26,00 65 28,45 17,61 9,95

Fizik 14 12 2 11,50 82 11,50 6,52 3,16

Kimya 13 10 3 9,25 71 9,34 5,37 2,84

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 9,91 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 30,75 17,28 8,90

Toplam: 280 156 18 151,50 54 146,34 113,68 84,86

Matematik AECDBAEABCAEC DBEBADC E B C A E E       

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAcBADBCcCEABDcDAeBBADAdAEBAEDaBDeCBBcE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 5 0 83
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜ*LU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,215 207,020 3 22 40 740 7105

SAY 467,385 248,950 1 2 2 32 155

EA 348,735 231,840 1 5 6 140 730

Katılımlar: 11 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 22,23 13,85 7,81

Geometri 9 9 0 9,00 100 6,23 3,76 2,14

Matematik 40 38 2 37,50 94 28,45 17,61 9,95

Fizik 14 14 0 14,00 100 11,50 6,52 3,16

Kimya 13 11 2 10,50 81 9,34 5,37 2,84

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 9,91 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 30,75 17,28 8,90

Toplam: 280 184 15 180,25 64 146,34 113,68 84,86

Matematik AECDBAEABCAcCBDBcBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAEBADBCECEABaDeACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 5 1 83
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEMİREL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,160 207,020 8 96 145 1974 18928

SAY 383,062 248,950 9 36 44 413 3421

EA 277,785 231,840 11 63 85 960 7759

Katılımlar: 11 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Matematik-2 31 24 4 23,00 74 22,23 13,85 7,81

Geometri 9 5 3 4,25 47 6,23 3,76 2,14

Matematik 40 29 7 27,25 68 28,45 17,61 9,95

Fizik 14 12 1 11,75 84 11,50 6,52 3,16

Kimya 13 9 3 8,25 63 9,34 5,37 2,84

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 9,91 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 34 4 33,00 83 30,75 17,28 8,90

Toplam: 280 138 32 130,50 47 146,34 113,68 84,86

Matematik A CDBAEABCAECBDBEBbDbBEDcdCDA  DdBeBdA C

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAEBADBCcCE BcDDcCBBb ABAEBAEDCBDACBBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 4 2 67
İNTEGRAL 4 2 2 50
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN GÜNGÖR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,298 207,020 7 60 91 1375 13272

SAY 416,575 248,950 4 22 25 231 1629

EA 309,413 231,840 4 34 46 498 3594

Katılımlar: 11 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 25 2 24,50 79 22,23 13,85 7,81

Geometri 9 8 1 7,75 86 6,23 3,76 2,14

Matematik 40 33 3 32,25 81 28,45 17,61 9,95

Fizik 14 13 1 12,75 91 11,50 6,52 3,16

Kimya 13 11 2 10,50 81 9,34 5,37 2,84

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 9,91 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 30,75 17,28 8,90

Toplam: 280 157 24 151,00 54 146,34 113,68 84,86

Matematik AdCDB EABCAECBDBEB DaB  BECDAAEDbBDBCACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAEdADBCECEABDDeACBBADAeAEdAEDCBeACBBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 4 1 67
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAİDE SU YAVUZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 270,705 207,020 1 16 23 366 3621

SAY 230,147 248,950 11 116 170 2011 16927

EA 295,558 231,840 7 49 67 688 5152

Katılımlar: 11 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,55 0,94 1,42

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 0,77 2,05 2,36

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 0,34 0,94 1,10

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,55 0,75 1,03

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 11 24,25 61 2,20 4,68 5,90

Matematik-2 31 7 3 6,25 20 22,23 13,85 7,81

Geometri 9 0 0 0,00 0 6,23 3,76 2,14

Matematik 40 7 3 6,25 16 28,45 17,61 9,95

Toplam: 280 109 35 100,75 36 146,34 113,68 84,86

Edebiyat-Sosyal-1 EBCAECdCAaEBecbE BDE aCAaddbBeCEBCDDBEAB

Cevap Anahtarı A EBCAECBCADEBCADEBBDEADCABCEABDCEBCDDBEAB

Matematik AEC     d  E        b    ECD c          

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 5 2 3 40
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 1 0
TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 5 2 1 40

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİL SAB 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,160 207,020 8 96 145 1974 18928

SAY 408,652 248,950 6 25 30 276 1977

EA 290,990 231,840 8 52 71 757 5812

Katılımlar: 11 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Matematik-2 31 24 4 23,00 74 22,23 13,85 7,81

Geometri 9 9 0 9,00 100 6,23 3,76 2,14

Matematik 40 33 4 32,00 80 28,45 17,61 9,95

Fizik 14 14 0 14,00 100 11,50 6,52 3,16

Kimya 13 11 2 10,50 81 9,34 5,37 2,84

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 9,91 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 30,75 17,28 8,90

Toplam: 280 146 27 139,75 50 146,34 113,68 84,86

Matematik CDAEEABAAEBCD CB DcB edBcBDCEAAEDDBCBCCA

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAABCEEBADABCEeADDBCBbBADEAEDBACBBCBDAEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 3 2 50
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,160 207,020 8 96 145 1974 18928

SAY 385,112 248,950 8 34 42 398 3292

EA 278,480 231,840 10 61 83 948 7646

Katılımlar: 11 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Matematik-2 31 23 2 22,50 73 22,23 13,85 7,81

Geometri 9 5 0 5,00 56 6,23 3,76 2,14

Matematik 40 28 2 27,50 69 28,45 17,61 9,95

Fizik 14 13 1 12,75 91 11,50 6,52 3,16

Kimya 13 11 2 10,50 81 9,34 5,37 2,84

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 9,91 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 30,75 17,28 8,90

Toplam: 280 138 28 131,50 47 146,34 113,68 84,86

Matematik CD EEABAAEBCD CBA cB cCBEBDC A   DB BCC 

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAABCEEBAbABCEeADDBCBABbDEAEDBeCBBCBDbEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
TÜREV 6 4 1 67
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİPÖRS 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,160 207,020 8 96 145 1974 18928

SAY 410,642 248,950 5 24 27 263 1895

EA 300,025 231,840 6 42 56 607 4615

Katılımlar: 11 147 233 3708 36465

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,17 78

TYT Sosyal 20 12 6 9,98 50

TYT Matematik 40 20 5 18,44 46

TYT Fen 20 12 4 10,67 53

Matematik-2 31 27 3 26,25 85 22,23 13,85 7,81

Geometri 9 9 0 9,00 100 6,23 3,76 2,14

Matematik 40 36 3 35,25 88 28,45 17,61 9,95

Fizik 14 13 1 12,75 91 11,50 6,52 3,16

Kimya 13 12 1 11,75 90 9,34 5,37 2,84

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 9,91 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 30,75 17,28 8,90

Toplam: 280 147 28 140,50 50 146,34 113,68 84,86

Matematik AECDBAEABCAECBDBaBADCB cBcCDAAEDEBDBCACC

Cevap Anahtarı A AECDBAEABCAECBDBEBADCBEDBECDAAEDEBDBCACC

Fen Bilimleri ADAEBADBCEeEABDDDACBBADbBAEBcEDCBDbCBBEE

Cevap Anahtarı A ADAEBADBCECEABDDDACBBADABAEBAEDCBDACBBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 5 1 83
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,598 207,020 2 21 38 727 7045

SAY 464,728 248,950 2 4 4 37 191

EA 344,958 231,840 2 9 10 166 903

Katılımlar: 11 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 31 27 0 27,00 87 22,23 13,85 7,81

Geometri 9 9 0 9,00 100 6,23 3,76 2,14

Matematik 40 36 0 36,00 90 28,45 17,61 9,95

Fizik 14 13 1 12,75 91 11,50 6,52 3,16

Kimya 13 13 0 13,00 100 9,34 5,37 2,84

Biyoloji 13 12 0 12,00 92 9,91 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 38 1 37,75 94 30,75 17,28 8,90

Toplam: 280 182 11 179,25 64 146,34 113,68 84,86

Matematik CDAEEABAAEBCDBCBA EB  CBE DCEAAEDDBCBCCA

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAABCEEBADABeEDADDBCBABADEA DBACBBCBDAEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 5 0 83
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 236,893 207,020 1 24 42 767 7314

SAY 455,660 248,950 1 7 7 71 367

EA 344,273 231,840 1 10 12 172 946

Katılımlar: 1 147 233 3708 36465

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,00 0,33 0,81

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 1,00 0,29 0,82

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,11 0,37

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,09 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,09 0,31

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 1,00 0,91 2,52

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 28,50 13,85 7,81

Geometri 9 9 0 9,00 100 9,00 3,76 2,14

Matematik 40 38 2 37,50 94 37,50 17,61 9,95

Fizik 14 13 1 12,75 91 12,75 6,52 3,16

Kimya 13 12 1 11,75 90 11,75 5,37 2,84

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 10,50 5,39 2,90

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 35,00 17,28 8,90

Toplam: 280 180 20 175,00 63 175,00 113,68 84,86

Sosyal-2                   C                           

Cevap Anahtarı B DDCACEBEBEDABBCEDECDECCEBDBAEECBDBDBCAEBACECDA

Matematik eDAEEAcAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Cevap Anahtarı B CDAEEABAAEBCDBCBADEBEDCBEBDCEAAEDDBCBCCA

Fen Bilimleri DAABCEEBADABeEDADDBCBcBADEAEDdeCBBCBDAEE

Cevap Anahtarı B DAABCEEBADABCEDADDBCBABADEAEDBACBBCBDAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 3 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
TÜREV 6 6 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 2 2 0 100
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