
SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 353,691 215,640 2 3 8 119 1966

SAY 214,829 252,880 82 97 408 5771 61330

EA 288,465 238,420 34 43 139 1856 20506

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,63 0,61 0,98

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 2,28 2,47 3,28

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,18 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,70 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 26,50 66 4,79 5,11 7,30

Tarih-2 11 9 1 8,75 80 0,52 0,54 1,30

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 0,41 0,41 0,96

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,13 0,16 0,40

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,10 0,14 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,30 0,31 0,74

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 26 7 24,25 61 1,47 1,55 3,75

Toplam: 280 132 38 122,73 44 116,25 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 EAbAceEACDBDaDCaEBCCBCc CBBCBCdCECACbcAe

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 CcECBCEB BAEBAEEeDbA C  EeaDDB  E BbeBAC      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 2 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 2 0 67
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 1 0 100
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 1 1 50
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,385 215,640 37 46 259 3607 47516

SAY 193,210 252,880 86 104 513 7139 77357

EA 226,158 238,420 76 88 400 5262 60360

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 10 18,50 46

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,63 0,61 0,98

Edebiyat 18 5 2 4,50 25 2,28 2,47 3,28

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,18 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,70 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 10 13,50 34 4,79 5,11 7,30

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 3 0 3,00 8 18,51 18,17 10,46

Toplam: 280 71 28 64,00 23 116,25 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 eEEAedE CDaD   D  b     CBBecC B CAcbC b

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik  BC      C                              

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 0 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 377,814 252,880 24 31 73 946 10957

EA 280,052 238,420 41 51 174 2239 24800

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 24 2 23,50 78 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 28 3 27,25 68 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 137 32 129,23 46 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCBaE DCEABBCECDd EB ABBAABC c C  D A B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEEeDbBDEabDABDEBaADAaBeDEeCCEBCEDEEABEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 348,969 252,880 36 43 124 1570 17433

EA 250,862 238,420 61 72 305 3837 42791

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 17 1 16,75 56 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 17 1 16,75 42 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 9 2 8,50 61 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 10 0 10,00 77 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 31 3 30,25 76 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 125 25 118,98 42 116,25 115,70 89,27

Matematik DaCC DCEC ACEBBE BA  AA                 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCE a EE DdB EACBD EBED CEeCBDECEEBAEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,305 215,640 32 41 234 3373 44605

SAY 381,535 252,880 21 26 60 856 10185

EA 297,235 238,420 26 34 100 1486 16491

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58

TYT Fen 20 17 0 17,00 85

Matematik-2 30 22 0 22,00 73 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 28 2 27,50 69 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 9 2 8,50 61 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 9 0 9,00 69 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 27 6 25,50 64 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 144 22 138,50 49 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCBD DD EABB ECDA  B  BBAABC b CE DEbDB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri dcECD B  EDDABDEBCAD  B DE CCEddEDEEcBEc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,723 215,640 80 94 414 5743 69836

SAY 270,923 252,880 66 76 263 3579 38074

EA 209,958 238,420 82 96 458 6256 72285

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 30 8 8 6,00 20 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 8 11 5,25 13 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 3 9 0,75 5 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 21 17 16,75 42 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 100 54 86,50 31 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCc aD C  B  aa e  d A  d Be   b   ce  

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri  EbeDEaecbb beDEBdADeaBdeECCCEBdEDEEdBEc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 299,989 252,880 52 60 215 2741 29773

EA 241,132 238,420 66 77 338 4405 49628

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 14 11 11,25 38 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 3 4 2,00 20 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 17 15 13,25 33 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 6 6 4,50 35 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 21 17 16,75 42 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 115 53 101,98 36 116,25 115,70 89,27

Matematik cBCC bCbdCA EdebDBA cAA dee ABCCBc cac  

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri bECCd aDEaDbAeDEbeBDcaBEbe EdCeDbCEEBcEc

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALANUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 269,505 215,640 11 15 82 1088 16211

SAY 172,455 252,880 88 106 558 8165 94044

EA 223,685 238,420 78 91 409 5432 62185

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,50 64

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,63 0,61 0,98

Edebiyat 18 13 5 11,75 65 2,28 2,47 3,28

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,18 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,70 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 15 19,25 48 4,79 5,11 7,30

Tarih-2 11 8 1 7,75 70 0,52 0,54 1,30

Coğrafya-2 11 2 7 0,25 2 0,41 0,41 0,96

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,13 0,16 0,40

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,10 0,14 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 0,30 0,31 0,74

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 10 16,50 41 1,47 1,55 3,75

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 18,51 18,17 10,46

Toplam: 280 85 43 74,25 27 116,25 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 bbEdeeEabDBeADEaCBCCdCABCBBCc C EeAeCCbd

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2  BECDCEeB BEc Ebee bac  E  DbE  d BDCABC      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Matematik  ae                                     

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 1 0 50
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 1 1 33
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 1 0 50
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 1 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 232,478 215,640 18 23 157 2119 29811

SAY 434,348 252,880 4 5 10 165 2006

EA 335,848 238,420 7 9 21 414 4206

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 3 34,25 86

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 36 4 35,00 88 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 171 23 165,25 59 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCBDEcDCEABBCECDABEccABBAABbDEBCECDEADB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CcECDEBeEbDDAeDEBeADdEBeDECCCEBCEDEEABEc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGÜNE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 278,579 252,880 61 70 248 3342 35741

EA 234,877 238,420 72 83 369 4736 54058

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 11 4 10,00 33 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 12 4 11,00 28 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 6 3 5,25 38 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 3 1 2,75 21 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 13 5 11,75 29 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 102 30 94,73 34 116,25 115,70 89,27

Matematik DBCCDb cCC  E Ba  A A d        C        

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DEdCcd  EE  A  EAC      b    C D C Ed   

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 264,958 215,640 12 16 95 1204 17609

SAY 275,649 252,880 63 72 251 3429 36638

EA 225,172 238,420 77 89 405 5324 61096

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Türkçe 6 2 0 2,00 33 0,63 0,61 0,98

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 2,28 2,47 3,28

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,18 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,70 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 0 2,00 5 4,79 5,11 7,30

Tarih-2 11 7 0 7,00 64 0,52 0,54 1,30

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 0,41 0,41 0,96

Felsefe 6 1 3 0,25 4 0,13 0,16 0,40

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,10 0,14 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,30 0,31 0,74

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 22 8 20,00 50 1,47 1,55 3,75

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 6 3 5,25 13 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 4 7 2,25 16 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 5 4 4,00 31 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 19 14 15,50 39 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 126 46 114,73 41 116,25 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 EA                                      

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 C EC CE A AEBeEaeDDAECb Eea  d aE B CBAC      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Matematik  C a  DD EA    C b       e              

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri aEEeDcaD be  e E d  edBeDECaeEBCEDEEcBEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 0 0
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 2 0 100
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 3 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 1 1 50
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,513 215,640 87 104 543 7619 90429

SAY 231,090 252,880 75 89 353 5014 53138

EA 206,763 238,420 86 100 470 6439 74683

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,50 64

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 30 11 7 9,25 31 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 13 10 10,50 26 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 4 6 2,50 19 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 10 22 4,50 11 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 81 64 65,00 23 116,25 115,70 89,27

Matematik cBCC ab CC  EdB D A eAb  Bb   C Bdd a   

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri bcbeE dedbbDb aEAb  eaBdeC dbd DEd EcA a

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 2 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,943 215,640 23 30 190 2576 35376

SAY 403,605 252,880 9 12 30 510 6061

EA 308,268 238,420 17 22 72 1055 11945

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,52 0,54 1,30

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,41 0,41 0,96

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,13 0,16 0,40

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,10 0,14 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,30 0,31 0,74

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 1,47 1,55 3,75

Matematik-2 30 23 2 22,50 75 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 30 3 29,25 73 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 157 30 149,50 53 116,25 115,70 89,27

Sosyal-2                           C                   

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Matematik DBCCDDCECCACbBBED AaAAA BBC   CC EE aABD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DddCcEBDEbbbABDEACBDAaBEDCCECCBDECEEBcaE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 1 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU TURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,345 215,640 21 26 180 2490 34237

SAY 428,450 252,880 5 6 12 208 2589

EA 329,505 238,420 9 12 29 520 5528

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 36 4 35,00 88 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 168 32 160,00 57 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCcaEDDCEABBCECDABEceABBAABCDEBCECDEADB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEECbEceEabDABDEBCADdaBCDECCCEBCEDEEeBEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,018 215,640 34 43 250 3483 45879

SAY 388,430 252,880 15 19 45 738 8775

EA 282,008 238,420 39 49 167 2148 23758

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 19 4 18,00 60 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 24 6 22,50 56 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 11 1 10,75 77 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 34 3 33,25 83 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 147 27 140,25 50 116,25 115,70 89,27

Matematik DBCCaDCECdAdEBBa  A   ABB C AB CBE  acBD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECeE B EEDDABbEACBD EBEDCCECCBDECEEBcEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,243 215,640 83 98 422 5947 72487

SAY 273,090 252,880 65 74 254 3502 37420

EA 231,723 238,420 73 84 379 4928 56352

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 8 26,00 65

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 30 12 8 10,00 33 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 16 8 14,00 35 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 3 5 1,75 13 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 14 14 10,50 26 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 100 52 87,00 31 116,25 115,70 89,27

Matematik  aCe DC CCA bBBEc e Ae   ee AB C     ABD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri D Ce  a  debA bEAC Dd BEDeeEdb eEd  BeE 

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZC U 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 313,015 215,640 5 6 25 382 6416

SAY 270,328 252,880 67 77 266 3603 38263

EA 371,348 238,420 2 2 5 111 1048

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,63 0,61 0,98

Edebiyat 18 16 1 15,75 88 2,28 2,47 3,28

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 1,18 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,70 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 2 35,50 89 4,79 5,11 7,30

Matematik-2 30 15 1 14,75 49 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 18 1 17,75 44 18,51 18,17 10,46

Toplam: 280 133 12 130,00 46 116,25 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 AEEAABEDCDBDA EDCBaCBCABCBB BCCBECAdCCDA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik DBCC  CE C  E BE  AEA b   C  B      EAB 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 0 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,183 215,640 25 32 194 2628 36017

SAY 358,383 252,880 30 37 104 1369 15209

EA 309,898 238,420 16 21 70 1012 11402

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 30 5 28,75 72 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 5 7 3,25 23 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 4 7 2,25 17 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 17 18 12,50 31 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 145 42 134,50 48 116,25 115,70 89,27

Matematik DcCCaDCECCACEBBED A dAABBBe AB CBEEDcAB 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri eECed aDEc bcBeEbCe dcB DdeECC eECcEBccE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,350 215,640 28 35 211 2923 39526

SAY 374,253 252,880 26 33 79 1029 11714

EA 289,940 238,420 32 40 133 1786 19802

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 22 5 20,75 69 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 3 3 2,25 23 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 25 8 23,00 58 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 9 3 8,25 59 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 28 10 25,50 64 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 148 39 138,25 49 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCcDE DCEABBCEdDA EaAbB AABeD  CEd ab B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEECDcaDb D ABDEBCADeEBeDEeCCEdCEeEEcBEc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,465 215,640 30 38 228 3263 43494

SAY 390,190 252,880 14 18 44 711 8432

EA 297,740 238,420 25 33 99 1468 16286

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 23 6 21,50 72 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 29 7 27,25 68 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 30 9 27,75 69 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 151 38 141,50 51 116,25 115,70 89,27

Matematik dCCBaEDDCEABBCECDAB BAAeabAaCDE CE D bDB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri bcECDcaDEbeDABDEBCAc EBCDEeCCEBCEDEEcBEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,685 215,640 44 53 290 4026 52316

SAY 427,370 252,880 6 7 13 216 2694

EA 317,165 238,420 11 16 49 796 8937

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 38 2 37,50 94 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 14 0 14,00 100 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 155 13 151,75 54 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCBaEDDCEABBCECDABEBAABBAABeDEBCECDEADB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEECDEBDEEDDABDEBCADAaBCDECCCEBaEDEEdBEc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,293 215,640 24 31 191 2617 35919

SAY 376,793 252,880 25 32 78 980 11191

EA 287,073 238,420 36 46 145 1913 21166

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 16 6 14,50 48 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 22 6 20,50 51 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 148 29 140,75 50 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCc  bDeEABBaECDA E  A  dABe  BCE D A B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CbECDEBb b DcBDEBeADdaBCDECCCEBCEDEEcB E

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 1 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 395,444 252,880 13 17 41 630 7462

EA 287,697 238,420 35 45 143 1894 20897

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 25 5 23,75 79 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 32 8 30,00 75 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 144 34 135,73 48 116,25 115,70 89,27

Matematik DcCCabCECCACEBBdDdAEAAABBBCDABCCBEbDabBD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DdCCEEBDEbDDABDEAeBDdaBEDCCECCBDECEEBAEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 2 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 236,355 215,640 16 20 144 1959 27704

SAY 466,430 252,880 1 1 2 12 208

EA 350,270 238,420 4 4 10 237 2283

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 39 1 38,75 97 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 182 15 178,25 64 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDaADB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEECDEBDEbcDABDEBCADAEBCDEeCCEBCEDEEABEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,613 215,640 84 99 424 6026 73217

SAY 258,513 252,880 69 80 287 3989 42142

EA 239,413 238,420 67 78 347 4497 50770

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

TYT Matematik 40 20 0 20,00 50

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 15 4 14,00 47 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 18 4 17,00 43 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 3 6 1,50 12 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 8 22 2,50 6 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 94 50 81,50 29 116,25 115,70 89,27

Matematik eCCB  eDeEA  C CDA   AA BA Bb  BC      B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri bcbeD ac ce   DE  bD c ecbeadEcdbDEddB a

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM EFE KUMBARKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 322,364 252,880 47 54 179 2193 23882

EA 247,387 238,420 65 76 321 4041 45215

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 15 2 14,50 48 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 16 2 15,50 39 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 6 3 5,25 38 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 24 8 22,00 55 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 117 31 109,48 39 116,25 115,70 89,27

Matematik  cCCDD dCC   B E  A A AB  C AB       A  

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DEC E a  b DdBDEAeBb aBEDCeE CBDECEEBc E

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,435 215,640 77 90 404 5520 66947

SAY 279,623 252,880 58 67 245 3322 35430

EA 226,670 238,420 75 87 398 5232 59981

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 30 13 7 11,25 38 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 13 11 10,25 26 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 5 8 3,00 21 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 19 18 14,50 36 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 106 57 91,75 33 116,25 115,70 89,27

Matematik ccCC cCEdaACEB  D A A d  Be  B e    adc 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri bECebcBDcdDb ebEAC D aBEDeeECCdcbCEaBAcc

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 2 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 336,044 252,880 41 48 145 1852 20544

EA 264,762 238,420 54 65 234 3028 33700

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 23 5 21,75 54 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 24 13 20,75 52 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 124 39 114,48 41 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCB   D EABcC CDb E  ABBA Be  BCECDaA d

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CcEeDba c DDABDEBdADedceDEeCCE CEDEEcBEc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 2 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 282,838 215,640 9 11 60 804 12500

SAY 295,904 252,880 54 62 219 2849 30843

EA 370,680 238,420 3 3 6 114 1069

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,63 0,61 0,98

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 2,28 2,47 3,28

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,18 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,70 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 10 27,50 69 4,79 5,11 7,30

Matematik-2 30 23 3 22,25 74 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 30 5 28,75 72 18,51 18,17 10,46

Toplam: 280 137 36 128,23 46 116,25 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 EAAdcBEACDBbDDCDEBCaBCABCcBdaCBadCACdAAD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik CCCcaE DCEABBCECDA  BAABBbABC b CECDaADB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 2 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,940 215,640 86 101 534 7383 87235

SAY 222,920 252,880 77 91 372 5391 57038

EA 212,385 238,420 81 95 449 6129 70582

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 10 21,50 54

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44

TYT Fen 20 7 8 5,00 25

Matematik-2 30 13 8 11,00 37 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 1 3 0,25 3 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 14 11 11,25 28 18,51 18,17 10,46

Toplam: 280 74 40 64,00 23 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCBa  Db ABd dC A EeAb dA Bb   C   cc c

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 2 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,968 215,640 17 21 151 2045 28934

SAY 445,533 252,880 2 2 5 86 1075

EA 338,083 238,420 6 8 18 378 3826

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 3 34,25 86

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83

TYT Fen 20 19 0 19,00 95

Matematik-2 30 28 1 27,75 93 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 36 3 35,25 88 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 175 18 170,50 61 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCBaEDDCEABBCECDABEBAABBAABC dBCECDaADB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEECDEBDEEeDABDEBCADdEBCDECCdEBCbDEEABEc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 2 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,918 215,640 39 48 264 3659 48091

SAY 349,925 252,880 35 42 121 1549 17182

EA 267,328 238,420 49 60 223 2896 32112

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 30 17 2 16,50 55 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 19 4 18,00 45 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 27 10 24,50 61 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 132 27 125,25 45 116,25 115,70 89,27

Matematik  cCCaDC CCAC B E  A AAA B C  B  cE   bB 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DcCCcbBDEb bA DEAa DAaBEaCCECCBDECEEBccE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİRKILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 342,315 215,640 3 4 16 169 2859

SAY 218,315 252,880 80 95 392 5608 59441

EA 310,208 238,420 15 20 68 1002 11280

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,63 0,61 0,98

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 2,28 2,47 3,28

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,18 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,70 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 32,50 81 4,79 5,11 7,30

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 0,52 0,54 1,30

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 0,41 0,41 0,96

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,13 0,16 0,40

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,10 0,14 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,30 0,31 0,74

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 18 5 16,75 42 1,47 1,55 3,75

Matematik-2 30 4 0 4,00 13 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 4 0 4,00 10 18,51 18,17 10,46

Toplam: 280 125 23 119,25 43 116,25 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 EAAAEBEACDBDDDCDaBCeBCAdCBBCdCBdaCACCAAD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 CDEaBCEdABAcBAEdCDbAECD                       

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Matematik CCCB                                    

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 2 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 3 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 240,958 215,640 15 19 139 1811 25599

SAY 209,590 252,880 84 101 433 6072 64576

EA 270,350 238,420 47 58 212 2737 30312

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,63 0,61 0,98

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 2,28 2,47 3,28

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,18 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,70 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 10 22,50 56 4,79 5,11 7,30

Matematik-2 30 9 3 8,25 28 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 9 3 8,25 21 18,51 18,17 10,46

Toplam: 280 88 33 79,75 28 116,25 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 dEEdAcEaCD DADEbbaCCB ABCBaCBC a CAcCC A

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik bcCC  CE CA   B   A        e B          

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 0 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,588 215,640 49 58 320 4401 56559

SAY 317,835 252,880 48 56 185 2291 24996

EA 254,548 238,420 57 68 288 3617 40264

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 30 14 4 13,00 43 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 18 6 16,50 41 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 7 7 5,25 38 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 22 15 18,25 46 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 119 34 110,50 39 116,25 115,70 89,27

Matematik  BC aDC eCA EB E  A dAA  Be  B C E  aABa

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECecEaDEbcDcabEAC DdEBEDeCEC  ebCEEBcac

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,435 215,640 27 34 209 2916 39461

SAY 360,675 252,880 28 35 100 1311 14690

EA 288,645 238,420 33 42 138 1850 20417

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 24 3 23,25 78 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 1 7 -0,75 -8 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 25 10 22,50 56 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 4 9 1,75 13 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 24 15 20,25 51 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 144 45 132,75 47 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCaDEDDCEABBCECDA EBAdBBA Bb b acCcbc c

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri bccCDcae becABDEBbADcEBCDEeadEBCEDEEcBEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 3 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,560 215,640 82 97 421 5931 72218

SAY 242,500 252,880 73 84 327 4580 48121

EA 198,700 238,420 88 104 500 6903 80591

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 4 32,00 80

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Matematik-2 30 4 6 2,50 8 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 4 8 2,00 5 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 1 9 -1,25 -9 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 5 2 4,50 35 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 14 13 10,75 27 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 85 37 75,75 27 116,25 115,70 89,27

Matematik  cC a C dC d B    e   e          cc     

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri eb Cc a cbeb d EAd   EBEc  E C DEe EBAEc

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,483 215,640 73 86 371 4927 61666

SAY 359,240 252,880 29 36 102 1347 15014

EA 277,063 238,420 44 54 185 2381 26435

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 6 28,50 71

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 19 10 16,50 55 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 29 10 26,50 66 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 6 8 4,00 29 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 27 12 24,00 60 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 133 45 121,75 43 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCc EDDaEABBddCDABcBebBBAcBecEBCECDEADB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEcabEceEaeDcBDE CADdaBbDECCCEBCEDEEeBEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 1 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE KIRKGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 243,635 215,640 14 18 137 1717 24570

SAY 191,398 252,880 87 105 534 7343 79760

EA 251,578 238,420 60 71 301 3801 42306

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,25 71

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13

TYT Fen 20 9 4 8,00 40

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,63 0,61 0,98

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 2,28 2,47 3,28

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,18 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,70 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 4,79 5,11 7,30

Matematik-2 30 2 6 0,50 2 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 2 6 0,50 1 18,51 18,17 10,46

Toplam: 280 84 37 74,75 27 116,25 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 AbEAAccaCDaDADEaCBeC  ABCBBdB C aCAAbCeA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik  aCC  e  a  c d     b                   

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 2 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 2 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,418 215,640 36 45 254 3520 46508

SAY 379,673 252,880 22 28 68 903 10572

EA 298,068 238,420 24 32 98 1457 16169

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 30 6 28,50 71 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 146 37 136,75 49 116,25 115,70 89,27

Matematik ccCCeDCECCACEBBEDBAEAAAdBBC A dC c DEABD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCcEBDcbbDceDEAeBDAaBEDCeECCcD C EBcEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 357,144 252,880 31 38 106 1390 15512

EA 282,832 238,420 38 48 164 2112 23343

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 6 3 5,25 53 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 30 7 28,25 71 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 6 8 4,00 29 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 25 14 21,50 54 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 132 42 121,73 43 116,25 115,70 89,27

Matematik DBCC DCECCACaBBE BcEAAABBBbcABdC EEDceBD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECeEcBebccecBDEAC DAaBEDeCEbCBDbCEEBcaE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN CEYLANDC 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,270 215,640 42 51 274 3799 49824

SAY 354,305 252,880 32 39 112 1454 16158

EA 284,385 238,420 37 47 159 2035 22513

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 19 4 18,00 60 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 26 5 24,75 62 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 7 7 5,25 38 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 24 15 20,25 51 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 137 43 126,25 45 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCcDE DCEABBCECDA  B d cb BC  BCE DaADB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CcECDcabEbbDbBbEaCbD EBCDECCaEBCbDEEeBdc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 417,708 215,640 1 1 1 10 91

SAY 210,888 252,880 83 100 430 5999 63724

EA 307,295 238,420 18 23 75 1088 12329

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,63 0,61 0,98

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 2,28 2,47 3,28

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 1,18 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,70 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 5 33,75 84 4,79 5,11 7,30

Tarih-2 11 11 0 11,00 100 0,52 0,54 1,30

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 0,41 0,41 0,96

Felsefe 6 6 0 6,00 100 0,13 0,16 0,40

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 0,10 0,14 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 0,30 0,31 0,74

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 39 1 38,75 97 1,47 1,55 3,75

Toplam: 280 147 23 141,25 50 116,25 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 AcEAbebDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCbA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Sosyal-2 CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDbBCBDCABC      

Cevap Anahtarı A CBECDCEABABEABEDDCECEADDEBCDDEDCBCBDCABCBADCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 2 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 3 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 1 0 100
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 2 0 100
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 1 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,805 215,640 45 54 298 4108 53241

SAY 350,788 252,880 34 41 120 1531 16993

EA 270,375 238,420 46 57 211 2736 30296

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 26 8 24,00 60

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 18 6 16,50 55 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 23 8 21,00 53 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 27 12 24,00 60 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 135 47 123,25 44 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCc aDDC A BCECDA  cAABBdcaC  aCE DaA B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEECDEabcaeDbBDEcCADdEBeDECCeEcCEDEEcB E

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 259,671 215,640 13 17 102 1326 19258

SAY 221,029 252,880 78 92 381 5478 58043

EA 266,747 238,420 51 62 227 2932 32480

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,63 0,61 0,98

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 2,28 2,47 3,28

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,18 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,70 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 13 19,75 49 4,79 5,11 7,30

Fizik 14 0 0 0,00 0 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 2 0 2,00 5 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 102 34 93,73 33 116,25 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 EAbAcadAbeBc aCDEBCCBdA aBB dCB ECACbbAD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Fen Bilimleri                                  D   B  

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 0 0
Şiirde Yapı 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 2 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY İNAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 304,090 215,640 6 8 35 484 7921

SAY 195,983 252,880 85 103 496 6902 74696

EA 293,965 238,420 29 37 109 1626 17973

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 5 20,75 52

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,63 0,61 0,98

Edebiyat 18 16 1 15,75 88 2,28 2,47 3,28

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 1,18 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,70 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 3 34,25 86 4,79 5,11 7,30

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 0,52 0,54 1,30

Coğrafya-2 11 3 1 2,75 25 0,41 0,41 0,96

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,16 0,40

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,10 0,14 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 0,30 0,31 0,74

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 1 11,75 29 1,47 1,55 3,75

Matematik-2 30 6 0 6,00 20 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 6 0 6,00 15 18,51 18,17 10,46

Toplam: 280 98 12 95,00 34 116,25 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 EAdAEBEACaB DDCDEBCCBCABC BCBCBaECACCAAD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2       EB  A BA  eD                BDCBAC      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Matematik CCCB  D       E                         

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 2 0 67
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 0 0 0
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sembolik Mantığa Geçiş 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKBAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 436,994 252,880 3 4 8 137 1767

EA 315,497 238,420 12 17 54 851 9497

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 40 0 40,00 100 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 14 0 14,00 100 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 39 1 38,75 97 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 156 22 150,73 54 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEcBEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,043 215,640 50 59 325 4466 57130

SAY 354,018 252,880 33 40 113 1458 16206

EA 254,678 238,420 56 67 286 3611 40170

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,75 79

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 17 8 15,00 50 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 19 9 16,75 42 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 10 3 9,25 66 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 12 0 12,00 92 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 32 5 30,75 77 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 132 37 122,75 44 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCcadDDeEABBC CDA b eAcB ABe d      A B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEcCDEB EbeDABDEBCADd BCDEeCCEBCEDE ABEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK TOPAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,195 215,640 76 89 395 5457 66178

SAY 291,273 252,880 55 63 226 2988 32120

EA 221,205 238,420 79 92 417 5580 64037

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,75 79

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 9 4 8,00 20 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 7 2 6,50 46 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 7 3 6,25 48 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 23 9 20,75 52 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 104 30 96,50 34 116,25 115,70 89,27

Matematik  cCC  C  CA  B        A dc   c   E   A  

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCE B cb   BeEAd D d EDCCECacDECEEBcEc

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TAŞKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,298 215,640 51 60 332 4545 57928

SAY 325,730 252,880 44 51 171 2119 23051

EA 281,008 238,420 40 50 169 2193 24270

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 30 23 5 21,75 73 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 28 6 26,50 66 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 3 9 0,75 5 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 5 6 3,50 27 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 16 20 11,00 28 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 124 48 112,00 40 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCaadDD EABBCECDABEBAAdBAABe  BCE  aA B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CcceDcBb dc babE dADcEBe deCddcCEDEEcBEc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 205,450 215,640 47 56 309 4239 54710

SAY 339,920 252,880 39 46 137 1760 19574

EA 257,860 238,420 55 66 272 3417 38073

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 17 7 15,25 51 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 19 8 17,00 43 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 6 6 4,50 32 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 129 42 118,50 42 116,25 115,70 89,27

Matematik  cCCaDC  CAdEBBEa AEdAA Bce AB  B b  A  

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DcCecEB cb DcBDEAaBDeEBEDCCEdCBDECEEBcaE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 1 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIYMET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 287,140 215,640 8 10 53 715 11477

SAY 240,318 252,880 74 86 334 4682 49067

EA 332,075 238,420 8 11 26 478 4971

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,63 0,61 0,98

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 2,28 2,47 3,28

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,18 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,70 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 32,50 81 4,79 5,11 7,30

Matematik-2 30 12 3 11,25 38 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 14 3 13,25 33 18,51 18,17 10,46

Toplam: 280 117 35 108,25 39 116,25 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 AEEAABEDCDBDADEDCBCCcCABCBBdBbCaECAACCeb

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik DcCC DC  CAC c E  A A A  a    CC        

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 399,049 252,880 12 16 36 566 6838

EA 305,767 238,420 19 24 78 1141 12930

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 37 2 36,50 91 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 145 32 137,23 49 116,25 115,70 89,27

Matematik DBCCDDCECCACEBBEDBAbAAABBBCDABCCBEaD ABD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCEEBDEbbeABDEACBDAaBEDeeEdCBDECEEBccE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 1 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,200 215,640 22 27 181 2496 34325

SAY 405,630 252,880 8 11 28 477 5709

EA 314,060 238,420 13 18 57 891 10005

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 31 6 29,50 74 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 160 33 151,75 54 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCcaEDDCEABBCECDe bB ABBAABC EBCECDaeDB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEcCDEaeEbeDcBDEBaADAEBCDECCCEBCEDEacBEc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 1 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,710 215,640 35 44 252 3500 46190

SAY 325,273 252,880 45 52 174 2133 23185

EA 267,095 238,420 50 61 224 2909 32240

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 15 6 13,50 45 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 19 7 17,25 43 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 4 9 1,75 13 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 21 18 16,50 41 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 129 44 118,00 42 116,25 115,70 89,27

Matematik ccCC DCc CAdEBBED A Ae    e AB  BEa  AB 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECeEcB EbDaeBDEbeBDeacdbeeEddBDECEEBcEc

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ KAYRALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,893 215,640 88 105 554 8076 95990

SAY 276,075 252,880 62 71 250 3418 36494

EA 209,643 238,420 84 98 461 6278 72563

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 14 22,50 56

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 30 15 4 14,00 47 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 15 4 14,00 35 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 10 2 9,50 68 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 22 7 20,25 51 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 90 46 78,50 28 116,25 115,70 89,27

Matematik DBCCDaCECC C B ED A   b  ce A           

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DEdCEEB EaDDA DE a DdEBEDeeEaC D C  B   

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,673 215,640 40 49 265 3675 48324

SAY 385,325 252,880 19 24 55 801 9438

EA 296,958 238,420 27 35 101 1495 16620

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 25 4 24,00 80 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 30 5 28,75 72 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 29 10 26,50 66 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 148 41 137,75 49 116,25 115,70 89,27

Matematik eCCBDEDDCEABBCECDA EeAAdBeABCD  CE D ADc

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEceDcBD beDABDEBbADeaBCDECCCdaCEDEEABEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 1 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MKAAN AKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 305,559 252,880 51 59 207 2594 28341

EA 248,082 238,420 64 75 318 3996 44727

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 15 4 14,00 47 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 17 5 15,75 39 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 4 6 2,50 18 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 19 13 15,75 39 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 113 39 103,48 37 116,25 115,70 89,27

Matematik DcCC b ECCAC BBED A Ae d  C    Cc     B 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCc a bb  eebEAa  AaBEDeCE CdD CEEBAdc

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÖZELER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 318,063 215,640 4 5 23 339 5675

SAY 250,923 252,880 70 81 306 4246 44783

EA 349,465 238,420 5 5 11 246 2348

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 39 1 38,75 97

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,63 0,61 0,98

Edebiyat 18 16 0 16,00 89 2,28 2,47 3,28

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 1,18 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,70 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 1 34,75 87 4,79 5,11 7,30

Matematik-2 30 8 0 8,00 27 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 8 0 8,00 20 18,51 18,17 10,46

Toplam: 280 128 7 126,25 45 116,25 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 EAAAEBEACDBDDDCDEBCC CA CB dBCB ECACCAAD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik CCCB ED                    BC           

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 361,239 252,880 27 34 98 1299 14549

EA 277,967 238,420 42 52 182 2345 25924

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 21 6 19,50 65 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 28 6 26,50 66 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 6 6 4,50 32 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 27 10 24,50 61 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 132 37 122,98 44 116,25 115,70 89,27

Matematik  cCC DC eCACaBBEDBAEAAdBBBebAB CBE D ABD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri  cCecEBDcb bABDEAeBDAaBEDCeECCdDECE BAEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 274,364 252,880 64 73 252 3468 37013

EA 228,622 238,420 74 85 394 5112 58572

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 10 5 8,75 29 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 10 5 8,75 22 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 3 5 1,75 13 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 4 4 3,00 23 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 15 13 11,75 29 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 102 39 92,48 33 116,25 115,70 89,27

Matematik eCCcc   CE B  EC c       AABb           

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CbEe E b d e   E eAb d CDd C EBdEbEEcBcE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,373 215,640 48 57 315 4340 55808

SAY 341,483 252,880 38 45 133 1725 19227

EA 272,728 238,420 45 56 204 2612 28867

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 21 4 20,00 67 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 24 5 22,75 57 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 5 6 3,50 25 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 23 14 19,50 49 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 129 42 118,50 42 116,25 115,70 89,27

Matematik  cCCDDdECCAC BcEbBAEA ABBBC  B  cE    BD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DbdCc c c DDeBDEAeaDdEBEDeeEaCBDECEEBccE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,105 215,640 81 95 417 5789 70539

SAY 287,645 252,880 56 65 232 3079 33130

EA 235,740 238,420 70 81 364 4695 53427

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 16 2 15,50 52 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 16 5 14,75 37 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 4 4 3,00 21 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 4 2 3,50 27 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 16 8 14,00 35 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 104 44 93,00 33 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCB  DDCE  aCE DA    A  A BbD   cbb    

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri dEEda  DE b    E eA   B c CCeEBCED  eB E

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,560 215,640 75 88 388 5292 64765

SAY 279,050 252,880 60 69 247 3332 35599

EA 235,120 238,420 71 82 367 4720 53877

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 30 13 5 11,75 39 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 14 6 12,50 31 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 16 21 10,75 27 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 106 56 92,00 33 116,25 115,70 89,27

Matematik  BCCe C eCA bB E  A e A  eCD B      c B 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DcaeacaeEbebbeDEAC  ecBEDedEeCcDdCEEBe c

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,463 215,640 33 42 243 3444 45425

SAY 378,340 252,880 23 30 72 930 10851

EA 292,888 238,420 31 39 118 1677 18475

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 22 6 20,50 68 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 28 7 26,25 66 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 29 11 26,25 66 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 146 35 137,25 49 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCceEDDCEABBCECaA EBAAdBeABe  BC  DEAbB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEceDEBDEbDDABDEBeADAaBeDECCCbBCEDbEcBac

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 1 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 400,124 252,880 11 15 33 552 6644

EA 298,817 238,420 22 29 94 1425 15844

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 35 4 34,00 85 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 145 31 137,48 49 116,25 115,70 89,27

Matematik DBCCDDCECCACEBBEDBAEAeABBBeDABCCBEbD AdD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCEEBDEbbeABDEAeBDAEBEDCCECa DECEEeAEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 2 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,690 215,640 20 25 168 2289 31706

SAY 419,733 252,880 7 9 20 302 3564

EA 323,925 238,420 10 14 37 621 6912

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 33 5 31,75 79 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 166 31 158,25 57 116,25 115,70 89,27

Matematik DcCCaDCECCACEBBEDBAEAAABBBe ABCCBE DabBD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCEEaDcceecBDEACBDcEBEDCeECCBDECEEBcEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,075 215,640 43 52 276 3810 50025

SAY 309,740 252,880 50 58 201 2500 27205

EA 250,125 238,420 62 73 307 3875 43313

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 13 7 11,25 38 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 15 10 12,50 31 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 4 10 1,50 11 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 21 19 16,25 41 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 123 53 109,75 39 116,25 115,70 89,27

Matematik DcCCeDe  CA EB  D A eAA Beb b  CB b a c 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri eEbeccacabDDcBDEAeaDdEBEDeeECCdDECEEBcac

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 3 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ TUĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 223,959 252,880 76 90 368 5353 56545

EA 198,737 238,420 87 103 498 6901 80564

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 0 8 -2,00 -7 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 0 8 -2,00 -5 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 5 4 4,00 29 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 9 14 5,50 14 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 86 43 75,48 27 116,25 115,70 89,27

Matematik bcbdeb    b  c                          

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DbCCaE   b D cb e  b  d   eEebcD CE ec  

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM GÜNBEYİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 218,454 252,880 79 94 391 5602 59367

EA 209,857 238,420 83 97 459 6267 72375

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 3 4 2,00 5 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 2 11 -0,75 -2 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 82 36 73,23 26 116,25 115,70 89,27

Matematik  cCC                      b   a   b   B 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri babec   c    B              b cD d  ee  

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,623 215,640 74 87 386 5288 64703

SAY 279,410 252,880 59 68 246 3326 35488

EA 248,388 238,420 63 74 316 3977 44510

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 10 26,50 66

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 25 9 22,75 57

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 16 8 14,00 47 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 20 11 17,25 43 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 2 7 0,25 2 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 3 9 0,75 6 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 12 22 6,50 16 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 109 66 92,50 33 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCc EcDCEABBCbC e EB b BdAab E eEd c DB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri aadecEaD b    bEaeADcd dbddCaEdCEcEdeBEc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 1 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,978 215,640 38 47 263 3654 48038

SAY 338,073 252,880 40 47 141 1805 20029

EA 265,998 238,420 53 64 230 2977 32945

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 18 6 16,50 55 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 19 6 17,50 44 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 25 15 21,25 53 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 131 38 121,50 43 116,25 115,70 89,27

Matematik ccCCaDd eCA aBBED A A ABBBC AB C        

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCccBDcdeeABDEACBDAaBaDeeEaadDECEEBdcE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,000 215,640 31 39 231 3307 43978

SAY 385,850 252,880 18 23 53 788 9309

EA 299,340 238,420 21 28 91 1399 15621

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 23 3 22,25 74 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 29 4 28,00 70 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 29 11 26,25 66 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 150 39 140,25 50 116,25 115,70 89,27

Matematik DcCCaDCE CACEBBEDBA AAAdBBC  BCC EE  bBD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCEEaDEbcDcBbEAdBDAaBEDbCECCaDdCEEBcEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 386,349 252,880 17 22 49 777 9201

EA 295,342 238,420 28 36 107 1565 17337

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 34 5 32,75 82 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 141 36 132,23 47 116,25 115,70 89,27

Matematik DcCCbDaECCACEBBEDBAEAAABBBC ABCCBEdDaABD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCEEaDcbebABDEACcDdaBEDCeECCBDECEEBcEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 2 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 332,569 252,880 42 49 153 1936 21348

EA 269,627 238,420 48 59 214 2773 30741

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 23 5 21,75 73 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 25 6 23,50 59 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 7 5 5,75 44 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 22 16 18,00 45 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 124 43 113,48 41 116,25 115,70 89,27

Matematik aCCc E DCEABBCcCDABEaAABBeABCDE  E   e  

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CccCDEBecbe ABDEBeAbedB DEeCdEBeEeEEcBEc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 1 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,088 215,640 78 92 407 5550 67263

SAY 342,413 252,880 37 44 131 1710 18996

EA 266,613 238,420 52 63 228 2940 32564

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 9 24,75 62

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

TYT Fen 20 14 2 13,50 68

Matematik-2 30 20 4 19,00 63 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 26 5 24,75 62 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 8 2 7,50 58 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 25 10 22,50 56 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 122 33 113,75 41 116,25 115,70 89,27

Matematik DcCC DCECCACbBBED  EAAA Bce  BC  EbD ABD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCEdaaE ebABDEAC D a EDCe CCBDbCEEBcEc

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYFİ ALTINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 280,270 215,640 10 13 63 859 13134

SAY 246,088 252,880 72 83 315 4433 46688

EA 310,305 238,420 14 19 67 999 11249

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,63 0,61 0,98

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 2,28 2,47 3,28

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,18 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,70 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 13 23,75 59 4,79 5,11 7,30

Matematik-2 30 10 11 7,25 24 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 2 5 0,75 8 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 12 16 8,00 20 18,51 18,17 10,46

Toplam: 280 125 56 111,00 40 116,25 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 bEEbbBEaCDaDAcEbCBbaBCAcCBBadCCBECAACCeA

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik DcCCaDb   A EaB cae bcdc BC A  C Ec abcb

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 2 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 3 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 328,269 252,880 43 50 166 2049 22446

EA 277,272 238,420 43 53 184 2372 26322

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 21 2 20,50 68 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 27 3 26,25 66 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 4 7 2,25 16 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 7 2 6,50 50 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 17 14 13,50 34 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 121 38 111,73 40 116,25 115,70 89,27

Matematik DaCCaDCECCACEBBED A   A B C ABC BEED bB 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DEde bBDcb  ceDEAe D  BEDe EdCBD abEBe c

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALTUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 298,105 215,640 7 9 41 552 9081

SAY 287,240 252,880 57 66 233 3089 33246

EA 374,668 238,420 1 1 4 104 942

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,63 0,61 0,98

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 2,28 2,47 3,28

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,18 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,70 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 7 31,25 78 4,79 5,11 7,30

Matematik-2 30 21 5 19,75 66 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 26 6 24,50 61 18,51 18,17 10,46

Toplam: 280 139 34 130,50 47 116,25 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 EAAAcaEACDBDDDCaEBCCBCAeCBBCBCBbECACCAbe

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik CCCcaEcDeEAB CECDA  BAABBAABe   C  DaADB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 2 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,498 215,640 46 55 302 4137 53519

SAY 401,135 252,880 10 14 32 541 6501

EA 293,688 238,420 30 38 111 1641 18092

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 24 0 24,00 80 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 30 2 29,50 74 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 150 35 141,25 50 116,25 115,70 89,27

Matematik DBCCDDCE CACE BED A A ABBBC AB CdE DEABc

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DEdCEEBDEEDcABDEACBDAEBEDCeECCBDEaEEBcEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,733 215,640 19 24 167 2284 31680

SAY 216,239 252,880 81 96 397 5711 60553

EA 237,150 238,420 68 79 355 4605 52379

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,63 0,61 0,98

Edebiyat 18 7 2 6,50 36 2,28 2,47 3,28

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 1,18 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,70 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 12 10,00 25 4,79 5,11 7,30

Matematik-2 30 1 6 -0,50 -2 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 2 6 0,50 1 18,51 18,17 10,46

Toplam: 280 92 39 82,48 29 116,25 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 ddEAbe D  BDA EDac    A a  d  Ca CAbbC b

Cevap Anahtarı A AEEAABEDCDBDADEDCBCCBCABCBBCBCCBECAACCDA

Matematik Dc    d  a   daa                B       

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 1 33
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,505 215,640 41 50 267 3690 48499

SAY 313,210 252,880 49 57 191 2415 26231

EA 251,605 238,420 59 70 300 3799 42289

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58

TYT Fen 20 18 0 18,00 90

Matematik-2 30 12 3 11,25 38 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 14 6 12,50 31 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 21 13 17,75 44 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 121 34 112,50 40 116,25 115,70 89,27

Matematik  CCc   DC  BB  CDA   eA dA B  c    Dac B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CcEeeEBbEc  ABDE  ADddBeDECCeE CED deBcc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 2 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 296,079 252,880 53 61 218 2843 30800

EA 236,267 238,420 69 80 359 4659 53034

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 12 2 11,50 29 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 5 1 4,75 34 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 1 0 1,00 8 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 11 0 11,00 85 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 17 1 16,75 42 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 106 24 100,23 36 116,25 115,70 89,27

Matematik  CCc       e   CD          BCDEBC     DB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CcECDE         E           CCEBCEDEEAB  

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTALİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 52 61 345 4814 60799

SAY 325,059 252,880 46 53 175 2135 23241

EA 252,252 238,420 58 69 298 3756 41843

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 15 7 13,25 44 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 19 7 17,25 43 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 25 14 21,50 54 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 121 42 110,73 40 116,25 115,70 89,27

Matematik DcCCaDCEC AdEBBEe A dd   cC A   BE   AB 

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri eECeEEaDEaDb BDEAeBcdaBEeCeEdCcDECEEBcEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 192,325 215,640 79 93 410 5612 68032

SAY 246,103 252,880 71 82 314 4431 46682

EA 207,450 238,420 85 99 467 6392 74203

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 6 9 3,75 13 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 6 9 3,75 9 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 6 8 4,00 29 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 5 8 3,00 23 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 16 24 10,00 25 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 94 57 79,75 28 116,25 115,70 89,27

Matematik  Cbc     EA    Cbd  de BcA ee           

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CcEeDbabEdDccBcEBadcdaBCedCCCcBdbDaaeBcd

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 2 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 1 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 184,168 215,640 85 100 435 6344 76602

SAY 261,310 252,880 68 79 281 3887 41184

EA 219,863 238,420 80 94 422 5659 65052

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 16 9 13,75 34

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Matematik-2 30 12 3 11,25 38 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 1 4 0,00 0 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 13 7 11,25 28 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 5 5 3,75 27 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 2 2 1,50 12 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 14 13 10,75 27 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 95 56 81,00 29 116,25 115,70 89,27

Matematik DdCCbDC  CdCEBBE    A          e  E b ca

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DEdCEa  cb D e E b      e CECbeDbCEdBAdc

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 2 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN NAZ AKKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,565 215,640 26 33 208 2899 39341

SAY 383,068 252,880 20 25 59 838 9877

EA 298,515 238,420 23 30 96 1439 15977

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 3 35,25 88

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 27 4 26,00 65 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 6 6 4,50 32 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 12 0 12,00 92 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 27 9 24,75 62 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 148 28 141,00 50 116,25 115,70 89,27

Matematik DBCC DCECCACEdBE  A AAAdB e ABbCBE   ABD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECeccB cbe ABDEA BDeaBEDeC CCBDECEEBAEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHLVNĞL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,918 215,640 29 36 224 3217 43016

SAY 387,460 252,880 16 21 48 755 8954

EA 299,603 238,420 20 27 90 1393 15516

Katılımlar: 88 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 23 7 21,25 71 15,11 14,83 8,63

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,39 3,34 1,83

Matematik 40 30 9 27,75 69 18,51 18,17 10,46

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,64 4,68 2,56

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,79 5,67 3,10

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,74 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 29 10 26,50 66 17,16 16,92 9,39

Toplam: 280 152 43 141,25 50 116,25 115,70 89,27

Matematik CCCcaEcDaEABBCECDABEBAAeBAABecEBCE aEAbB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CcECDEBbEbecABDEBeADdaBCDECCeEBCbDEEAB E

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA AKKOÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 174,188 215,640 6 102 541 7596 89788

SAY 211,093 252,880 7 99 426 5984 63586

EA 203,983 238,420 6 102 479 6623 76701

Katılımlar: 8 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,25 58

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31

TYT Fen 20 5 4 4,00 20

Matematik-2 30 7 6 5,50 18 9,44 14,83 8,63

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,09 3,34 1,83

Matematik 40 11 7 9,25 23 10,53 18,17 10,46

Fizik 14 2 6 0,50 4 2,19 4,68 2,56

Kimya 13 1 7 -0,75 -6 2,31 5,67 3,10

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 2,19 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 3 16 -1,00 -3 6,69 16,92 9,39

Toplam: 280 70 45 58,75 21 95,34 115,70 89,27

Matematik  CCc  DD aA B bC e    e     e   C C EA c

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri  aEebEae d    ec eAc da c      e e   d  

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 1 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN HA* BOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,560 215,640 4 37 226 3257 43399

SAY 406,253 252,880 1 10 27 470 5599

EA 318,695 238,420 2 15 46 754 8459

Katılımlar: 8 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 29 0 29,00 97 9,44 14,83 8,63

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,09 3,34 1,83

Matematik 40 35 1 34,75 87 10,53 18,17 10,46

Fizik 14 9 5 7,75 55 2,19 4,68 2,56

Kimya 13 9 4 8,00 62 2,31 5,67 3,10

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 2,19 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 29 11 26,25 66 6,69 16,92 9,39

Toplam: 280 153 21 147,75 53 95,34 115,70 89,27

Matematik DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBC AB bBE  EABD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCcEBeEbeDcBDEAeBDAaBEDdeECCBDECEEBAcc

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GÜLTEKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 161,585 215,640 8 106 558 8245 98659

SAY 233,580 252,880 4 87 346 4920 51987

EA 194,415 238,420 7 105 514 7158 83661

Katılımlar: 8 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 16 16,00 40

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Matematik-2 30 12 5 10,75 36 9,44 14,83 8,63

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,09 3,34 1,83

Matematik 40 12 6 10,50 26 10,53 18,17 10,46

Fizik 14 6 6 4,50 32 2,19 4,68 2,56

Kimya 13 6 3 5,25 40 2,31 5,67 3,10

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 2,19 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 13 10 10,50 26 6,69 16,92 9,39

Toplam: 280 71 42 60,50 22 95,34 115,70 89,27

Matematik  BCCaD   CAa B Ec d AAb  B  A       a   

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DcCeE aDEbDbe DcAbB bEBE       D    e   

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 0 0 0
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F BİLGE ÜÇSULAR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 310,076 215,640 2 7 29 416 6893

SAY 241,619 252,880 3 85 331 4621 48505

EA 345,352 238,420 1 6 12 278 2823

Katılımlar: 8 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,69 0,61 0,98

Edebiyat 18 18 0 18,00 100 5,84 2,47 3,28

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 3,44 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,78 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 37 3 36,25 91 11,75 5,11 7,30

Matematik-2 30 10 2 9,50 32 9,44 14,83 8,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,09 3,34 1,83

Matematik 40 10 2 9,50 24 10,53 18,17 10,46

Toplam: 280 124 26 117,73 42 95,34 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 abAcEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik CCCBD D          A  ad   A B D          

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 2 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBO 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 280,296 215,640 3 12 62 858 13122

SAY 231,749 252,880 5 88 350 4980 52841

EA 304,782 238,420 3 25 79 1179 13310

Katılımlar: 8 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,69 0,61 0,98

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 5,84 2,47 3,28

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,44 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,78 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 26,50 66 11,75 5,11 7,30

Matematik-2 30 10 14 6,50 22 9,44 14,83 8,63

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,09 3,34 1,83

Matematik 40 10 16 6,00 15 10,53 18,17 10,46

Toplam: 280 116 47 104,48 37 95,34 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 EAbebaEACDeDDDCDEBCCB eaCBBCBCBeaCACCAAe

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik bCCdaEeD EABeCa De c ebd dcBb d b       

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 2 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞAHİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 390,420 215,640 1 2 2 29 370

SAY 200,155 252,880 8 102 475 6641 71338

EA 289,003 238,420 4 41 136 1833 20258

Katılımlar: 8 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23

TYT Fen 20 11 1 10,75 54

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,69 0,61 0,98

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 5,84 2,47 3,28

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 3,44 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,78 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 7 31,25 78 11,75 5,11 7,30

Tarih-2 11 11 0 11,00 100 1,38 0,54 1,30

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 0,91 0,41 0,96

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,59 0,16 0,40

Felsefe Grubu 6 6 0 6,00 100 0,75 0,14 0,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 0,75 0,31 0,74

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 36 4 35,00 88 4,38 1,55 3,75

Matematik-2 30 0 4 -1,00 -3 9,44 14,83 8,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,09 3,34 1,83

Matematik 40 0 4 -1,00 -3 10,53 18,17 10,46

Toplam: 280 136 33 127,75 46 95,34 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 EAeccBEACDcDaDCDEBCCBCABCBBCBCBCECAdCAAe

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Sosyal-2 CDECBCEBABAEBAEbCDDAdebDECBDDBDCECBDCBAC      

Cevap Anahtarı B CDECBCEBABAEBAEECDDAECDDECBDDBDCECBDCBACBADECD

Matematik aabc                                    

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 0 1 0
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsan ve Göç 2 2 0 100
Emeviler 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 3 3 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Psikolojinin iş alanlarını bilir. 1 1 0 100
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 2 2 0 100
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 1 0 100
Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 1 1 0 100
Sembolik mantığın, klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Sembolik Mantığa Geçiş 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Davranışın oluşum sürecini fark eder. 2 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 2 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YAĞCI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,540 215,640 7 103 542 7618 90412

SAY 214,455 252,880 6 98 410 5785 61554

EA 185,930 238,420 8 106 536 7617 89440

Katılımlar: 8 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 16 20,00 50

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 9,44 14,83 8,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,09 3,34 1,83

Matematik 40 4 4 3,00 8 10,53 18,17 10,46

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 2,19 4,68 2,56

Kimya 13 4 5 2,75 21 2,31 5,67 3,10

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 2,19 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 11 20 6,00 15 6,69 16,92 9,39

Toplam: 280 73 57 58,75 21 95,34 115,70 89,27

Matematik  cCC Db d   cB                          

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri D  ecda cbeDdeeEAa    BdDedEdCcedC dBd E

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DENİZ ÖNDER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,868 215,640 5 96 419 5899 71833

SAY 271,133 252,880 2 75 260 3568 37996

EA 227,503 238,420 5 86 396 5180 59386

Katılımlar: 8 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,75 64

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 9,44 14,83 8,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,09 3,34 1,83

Matematik 40 13 3 12,25 31 10,53 18,17 10,46

Fizik 14 6 4 5,00 36 2,19 4,68 2,56

Kimya 13 4 3 3,25 25 2,31 5,67 3,10

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 2,19 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 15 13 11,75 29 6,69 16,92 9,39

Toplam: 280 97 40 87,00 31 95,34 115,70 89,27

Matematik DcCC D  aCAC   ED A e A B C             

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECe d DEd De Dc CBD  e  d E adDcCcEeAa 

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 6 61 345 4814 60799

SAY 403,339 252,880 3 13 31 513 6101

EA 298,122 238,420 5 31 97 1455 16146

Katılımlar: 10 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 16,65 14,83 8,63

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,70 3,34 1,83

Matematik 40 35 5 33,75 84 21,35 18,17 10,46

Fizik 14 11 2 10,50 75 7,00 4,68 2,56

Kimya 13 11 2 10,50 81 7,25 5,67 3,10

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 8,65 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 34 5 32,75 82 22,90 16,92 9,39

Toplam: 280 146 31 138,48 49 127,12 115,70 89,27

Matematik CCCcaEDDCEABBCECDABEcAABBAABbDEBCECDaADB

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEECD BeEEeDABDEBCADdaBCDECCCEBCEDEEABEc

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYORAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,353 215,640 3 28 185 2545 35019

SAY 378,783 252,880 6 29 71 920 10758

EA 288,163 238,420 6 44 141 1872 20664

Katılımlar: 10 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 16 9 13,75 46 16,65 14,83 8,63

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,70 3,34 1,83

Matematik 40 23 10 20,50 51 21,35 18,17 10,46

Fizik 14 9 5 7,75 55 7,00 4,68 2,56

Kimya 13 11 2 10,50 81 7,25 5,67 3,10

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 8,65 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 22,90 16,92 9,39

Toplam: 280 151 36 142,00 51 127,12 115,70 89,27

Matematik ccbCDD aCCACEBBbb A A bd BCcABeCBE D ABD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCEdaDEbceABDEAeBDAaBEDCCECCeeECEEBcEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 1 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK SARIÇİÇEK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 6 61 345 4814 60799

SAY 381,184 252,880 5 27 63 861 10245

EA 276,577 238,420 7 55 187 2412 26711

Katılımlar: 10 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 22 0 22,00 73 16,65 14,83 8,63

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,70 3,34 1,83

Matematik 40 26 0 26,00 65 21,35 18,17 10,46

Fizik 14 13 1 12,75 91 7,00 4,68 2,56

Kimya 13 9 2 8,50 65 7,25 5,67 3,10

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 8,65 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 34 4 33,00 83 22,90 16,92 9,39

Toplam: 280 137 25 130,98 47 127,12 115,70 89,27

Matematik DBCCDDCECCACE B DB  A A   CDAB C E  E  D

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCEEcDEEDDAB EACBDdEB DCeECCcDECEEBAEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 0 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEMİREL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 6 61 345 4814 60799

SAY 319,599 252,880 7 55 182 2253 24551

EA 224,452 238,420 8 90 407 5379 61625

Katılımlar: 10 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 16,65 14,83 8,63

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,70 3,34 1,83

Matematik 40 9 7 7,25 18 21,35 18,17 10,46

Fizik 14 10 1 9,75 70 7,00 4,68 2,56

Kimya 13 7 1 6,75 52 7,25 5,67 3,10

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 8,65 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 30 2 29,50 74 22,90 16,92 9,39

Toplam: 280 116 30 108,73 39 127,12 115,70 89,27

Matematik   CC  C   ACE B D  aA b cc ab  b        

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DECCEEBDEa  A DEAC DA c  C ECCBDECEEBAEE

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 1 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN GÜNGÖR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,733 215,640 2 22 152 2055 29095

SAY 438,960 252,880 1 3 7 120 1574

EA 335,058 238,420 2 10 22 430 4353

Katılımlar: 10 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 16,65 14,83 8,63

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,70 3,34 1,83

Matematik 40 35 3 34,25 86 21,35 18,17 10,46

Fizik 14 13 1 12,75 91 7,00 4,68 2,56

Kimya 13 10 3 9,25 71 7,25 5,67 3,10

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 8,65 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 22,90 16,92 9,39

Toplam: 280 174 24 168,00 60 127,12 115,70 89,27

Matematik CCCcaEDDCEABBCECbABEBAA BAABCDEBCECDEA B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri CEECDEBbEEDDABDEBCADAaBeDEeCdEBCEDEEcBEE

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÜNEYSULU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,315 215,640 4 29 186 2547 35053

SAY 423,640 252,880 2 8 16 254 3111

EA 329,130 238,420 3 13 31 531 5629

Katılımlar: 10 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 16,65 14,83 8,63

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,70 3,34 1,83

Matematik 40 36 3 35,25 88 21,35 18,17 10,46

Fizik 14 10 4 9,00 64 7,00 4,68 2,56

Kimya 13 10 3 9,25 71 7,25 5,67 3,10

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 8,65 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 22,90 16,92 9,39

Toplam: 280 166 32 158,00 56 127,12 115,70 89,27

Matematik DBCCaDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCcEED bBD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DcCCEEBDEbbeABDEACcDAaBEDCeECCBDECEEBcEa

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 2 0 100
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR SESSİZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,758 215,640 5 40 233 3328 44198

SAY 387,598 252,880 4 20 47 754 8928

EA 303,268 238,420 4 26 82 1237 13951

Katılımlar: 10 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 3 31,25 78

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 22 1 21,75 73 16,65 14,83 8,63

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,70 3,34 1,83

Matematik 40 30 2 29,50 74 21,35 18,17 10,46

Fizik 14 8 5 6,75 48 7,00 4,68 2,56

Kimya 13 11 0 11,00 85 7,25 5,67 3,10

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 8,65 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 27 7 25,25 63 22,90 16,92 9,39

Toplam: 280 146 21 140,75 50 127,12 115,70 89,27

Matematik  BCCDDC CaACEBBEDBA  AABBBC   CC EEDaABD

Cevap Anahtarı A DBCCDDCECCACEBBEDBAEAAABBBCDABCCBEEDEABD

Fen Bilimleri DaCCccBDbE eABDEACBDA B DCCECC DEd EBc E

Cevap Anahtarı A DECCEEBDEEDDABDEACBDAEBEDCCECCBDECEEBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA BEKTAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,358 215,640 6 61 345 4814 60799

SAY 219,184 252,880 10 93 390 5568 58968

EA 205,687 238,420 10 101 473 6510 75502

Katılımlar: 10 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 16,65 14,83 8,63

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,70 3,34 1,83

Matematik 40 1 2 0,50 1 21,35 18,17 10,46

Fizik 14 0 9 -2,25 -16 7,00 4,68 2,56

Kimya 13 0 0 0,00 0 7,25 5,67 3,10

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 8,65 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 3 10 0,50 1 22,90 16,92 9,39

Toplam: 280 81 33 72,98 26 127,12 115,70 89,27

Matematik  dC           c                         

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Fen Bilimleri ddcbbbc  d  e               CE   a  A   

Cevap Anahtarı B CEECDEBDEEDDABDEBCADAEBCDECCCEBCEDEEABEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 0 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 0 0 0
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
Lenf Sistemi 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 280,058 215,640 1 14 65 867 13189

SAY 266,999 252,880 9 78 270 3706 39355

EA 339,307 238,420 1 7 17 353 3627

Katılımlar: 10 106 565 8954 106141

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,21 71

TYT Sosyal 20 12 5 11,05 55

TYT Matematik 40 23 4 21,52 54

TYT Fen 20 12 4 11,21 56

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,38 0,61 0,98

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 1,42 2,47 3,28

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 0,50 1,28 1,92

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,35 0,75 1,12

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 26,50 66 2,65 5,11 7,30

Matematik-2 30 17 6 15,50 52 16,65 14,83 8,63

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,70 3,34 1,83

Matematik 40 20 6 18,50 46 21,35 18,17 10,46

Toplam: 280 126 37 116,98 42 127,12 115,70 89,27

Edebiyat-Sosyal-1 EA AbBEACDeDDDCbEBCCBCAeaBcdBCaCECACbAAb

Cevap Anahtarı B EAAAEBEACDBDDDCDEBCCBCABCBBCBCBCECACCAAD

Matematik CCCc ED  EA BdEC AcbdeA BAABC   CE     B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Şiirde Yapı 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Dinî Hikâyeler ve Kahramanlık Hikâyeleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Garip Akımı 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Fiillerde Kip - Kişi - Zaman 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Âli Osman 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar. 2 1 1 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 2 1 1 50
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG AYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,248 215,640 10 91 405 5534 67115

SAY 287,708 252,880 8 64 231 3074 33099

EA 220,228 238,420 9 93 418 5636 64775

Katılımlar: 10 106 565 8954 106141

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43

TYT Fen 20 11 2 10,50 53

Matematik-2 30 8 6 6,50 22 16,65 14,83 8,63

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,70 3,34 1,83

Matematik 40 10 8 8,00 20 21,35 18,17 10,46

Fizik 14 5 8 3,00 21 7,00 4,68 2,56

Kimya 13 8 5 6,75 52 7,25 5,67 3,10

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 8,65 6,57 3,73

Fen Bilimleri 40 23 15 19,25 48 22,90 16,92 9,39

Toplam: 280 105 43 94,25 34 127,12 115,70 89,27

Matematik C C  aD b A   bC d    A  bABe  a  e  A B

Cevap Anahtarı B CCCBDEDDCEABBCECDABEBAABBAABCDEBCECDEADB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 2 0 1 0
Polinom Fonksiyonların Grafiği 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Kepler Kanunları 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Sulu Çözelti Dengeleri 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar. 1 1 0 100
Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endokrin Sistem 1 1 0 100
Kas Çeşitleri 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
Lenf Sistemi 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Replikasyon 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkisel Organlar 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
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