
SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ŞEN 0 12-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,625 215,890 1 77 77 209 531

SAY 341,713 278,750 1 55 55 140 258

EA 268,085 251,180 1 77 77 179 395

Katılımlar: 1 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 31 14 5 12,75 41 12,75 13,44 9,80

Geometri 9 7 1 6,75 75 6,75 3,98 3,26

Matematik 40 21 6 19,50 49 19,50 17,42 13,06

Fizik 14 9 4 8,00 57 8,00 5,17 3,94

Kimya 13 8 5 6,75 52 6,75 5,64 4,22

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 7,25 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 22,00 15,52 11,81

Toplam: 286 132 43 121,25 42 121,25 113,21 99,13

Matematik ABDCEE bC DDaD  edD       E CAcCBEaBD DB

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri dDADEabCdBE EAceACCcDeABCdBCBbEAaEc BC A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM DEMİRCİ 0 12-Ş

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 245,830 215,890 1 23 23 39 187

SAY 216,818 278,750 1 115 115 284 784

EA 223,650 251,180 1 105 105 270 747

Katılımlar: 1 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29

TYT Fen 20 6 11 3,25 16

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,93 1,24

Edebiyat 18 4 6 2,50 14 2,50 2,31 2,24

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,50 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 4,00 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 8 12,00 30 12,00 4,83 5,34

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 3,50 0,23 0,37

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 7,25 0,28 0,76

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,75 0,07 0,24

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 46 13 6 11,50 25 11,50 0,69 2,10

Matematik-2 31 2 5 0,75 2 0,75 13,44 9,80

Geometri 9 2 0 2,00 22 2,00 3,98 3,26

Matematik 40 4 5 2,75 7 2,75 17,42 13,06

Fizik 14 4 8 2,00 14 2,00 5,17 3,94

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,75 5,64 4,22

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 4,50 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 11 15 7,25 18 7,25 15,52 11,81

Toplam: 286 101 69 83,75 29 83,75 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1         e E CAebebB d   E CE DaCAcC D AE

Cevap Anahtarı A ADCCEBDEBDEACACDAEBDBCABEACEBDBCADCDDBAE

Sosyal-2  EdD B C  deEEBcADaDEA   C a                  

Cevap Anahtarı A DECDDBECABACEEBBADEDEADACCECAAABBCABEBDCABACBD

Matematik Ac   E   b  d   c             bC  B     

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri Bb eEeaC eadEe    dE       CdbEAcceDB cA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 2 33
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ilişkilerde ve Türk dış politikasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 2 2 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Tanım ve Önerme 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,480 215,890 49 59 59 168 442

SAY 394,768 278,750 21 23 23 58 84

EA 292,555 251,180 42 48 48 113 200

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 19 1 18,75 60 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 7 0 7,00 78 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 26 1 25,75 64 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 33 5 31,75 79 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 150 27 143,25 50 117,04 113,21 99,13

Matematik  CAB ECADDCDA BeD A  DB   C  EEEBBDC BC 

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEBCCaeEbEABDACCE DABCEeDBDEADEeDBC ACB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ADLIĞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,863 215,890 31 39 39 117 342

SAY 274,258 278,750 72 83 83 218 502

EA 270,705 251,180 64 74 74 173 375

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 6 1 5,75 32 1,79 2,31 2,24

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,76 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,58 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 3 9,25 23 3,87 4,83 5,34

Matematik-2 31 13 3 12,25 40 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 3 2 2,50 28 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 16 5 14,75 37 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 5 8 3,00 21 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 5 5 3,75 29 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 13 21 7,75 19 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 114 53 100,75 35 117,04 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 CCADbaBDE C    d      EB                

Cevap Anahtarı B CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCEBDBCADEADBAECD

Matematik   AB EC D  D  ccD A     E CADEcEdcD   C 

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEBbCbad bdabACCc DAad  babdAa eDee Aed

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 1 0
Şiirde Ahenk 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,983 215,890 22 30 30 77 273

SAY 438,968 278,750 2 2 2 11 13

EA 328,733 251,180 10 13 13 26 41

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 26 3 25,25 81 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 8 1 7,75 86 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 34 4 33,00 83 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 11 2 10,50 75 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 12 0 12,00 92 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 35 3 34,25 86 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 172 24 166,00 58 117,04 113,21 99,13

Matematik DCABeECADDCDAdBBDBAcA B EBCADEEEBBDaDBCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEBCCCdd EABDACCEDDABCEBDeDEADEBDBC ACB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÖZHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,468 215,890 58 72 72 201 509

SAY 350,943 278,750 45 48 48 127 221

EA 268,608 251,180 65 75 75 177 392

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 31 14 3 13,25 43 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 6 1 5,75 64 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 20 4 19,00 48 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 10 1 9,75 75 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 27 8 25,00 63 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 133 30 125,50 44 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEE ECAD  Dc Bea       E C  CBEBBD  d

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEBCCb Ea dDBACCEDDABa  aebEAaEBDBC A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ OSMAN DOKUZLAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,485 215,890 61 75 75 205 522

SAY 399,588 278,750 17 18 18 50 72

EA 295,385 251,180 37 43 43 103 183

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,25 68

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 28 9 25,75 64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 22 3 21,25 69 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 8 1 7,75 86 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 30 4 29,00 73 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 34 5 32,75 82 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 151 35 142,25 50 117,04 113,21 99,13

Matematik  B aEECE ADDCDA BcD A ADBcEBCADCBEBBDCeB

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEBCCCaEEEeDBACCEDDABCEBCBbdADEeDB DA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR OTCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,740 215,890 53 66 66 182 474

SAY 354,565 278,750 42 45 45 122 208

EA 268,180 251,180 66 76 76 178 394

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 31 14 6 12,50 40 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 6 2 5,50 61 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 20 8 18,00 45 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 8 4 7,00 50 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 9 2 8,50 65 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 28 8 26,00 65 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 136 34 127,50 45 117,04 113,21 99,13

Matematik aaAB ECADD    ec a  A BbE CADE EdB CDdCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADcBCCa Eb dBDACCcDeABCE  BDEADEcDBCDACd

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK ERKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,800 215,890 84 103 103 260 663

SAY 303,558 278,750 63 71 71 187 409

EA 252,705 251,180 78 93 93 218 534

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 11 25,25 63

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63

TYT Fen 20 11 9 8,75 44

Matematik-2 31 15 3 14,25 46 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 3 0 3,00 33 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 18 3 17,25 43 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 5 2 4,50 32 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 6 0 6,00 46 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 15 4 14,00 35 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 112 34 103,50 36 117,04 113,21 99,13

Matematik DCAB bCAeDC   BBD A  DB      EcEB     C 

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADE a      eBDACCE       DB c  E   e ACB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BEŞİNCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,215 215,890 21 29 29 74 270

SAY 386,900 278,750 24 26 26 74 112

EA 288,665 251,180 47 53 53 126 228

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 15 10 12,50 40 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 6 0 6,00 67 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 21 10 18,50 46 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 156 33 147,75 52 117,04 113,21 99,13

Matematik ABaCEcabCbDDbDAdBeDBd     E CbDC EBBD  B

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEaCCbBE EeDBACCEDDdcCEBCBDEADdaDBCDA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,098 215,890 40 48 48 135 373

SAY 406,840 278,750 14 15 15 41 60

EA 303,923 251,180 26 32 32 78 138

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 22 1 21,75 70 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 6 0 6,00 67 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 28 1 27,75 69 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 10 2 9,50 68 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 33 5 31,75 79 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 155 20 150,00 52 117,04 113,21 99,13

Matematik bCA  ECA DC   BBDBA ADBDE CADEEEB D  BCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEB CaB dEABDACCEDDABCEecBDEADEcDBCDACB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA BİLLUR SAYIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,413 215,890 67 84 84 233 612

SAY 322,445 278,750 58 66 66 170 341

EA 267,908 251,180 67 78 78 180 397

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 14 20,50 51

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74

TYT Fen 20 11 3 10,25 51

Matematik-2 31 17 5 15,75 51 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 6 0 6,00 67 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 23 5 21,75 54 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 3 1 2,75 20 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 6 1 5,75 44 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 16 5 14,75 37 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 119 33 110,75 39 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEdaECADD  AdBeDa    B   CADCBE BD  B

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri B  D        EdDaACCE    C  CBDdA  cDeC A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU YAPICI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 116,675 215,890 104 131 131 341 1075

SAY 149,758 278,750 104 130 130 340 1071

EA 131,275 251,180 104 131 131 341 1075

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 4 21 -1,25 -3

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 11 1,25 3

TYT Fen 20 3 9 0,75 4

Matematik-2 31 5 2 4,50 15 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 5 2 4,50 11 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 4 6 2,50 18 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 0 0 0,00 0 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 7 14 3,50 9 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 23 57 8,75 3 117,04 113,21 99,13

Matematik    B E ecD DA                           

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri bDEBaCd  c  ab             baADEece  bad

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 252,395 215,890 13 20 20 34 165

SAY 205,850 278,750 98 120 120 296 855

EA 274,538 251,180 58 67 67 163 344

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 10 25,50 64

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14

TYT Fen 20 5 7 3,25 16

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 1,79 2,31 2,24

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 0,76 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,58 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 25,00 63 3,87 4,83 5,34

Matematik-2 31 7 6 5,50 18 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 7 6 5,50 14 18,55 17,42 13,06

Toplam: 286 93 41 82,75 29 117,04 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 ADCCEc EBD  CcC AEaDabABEAaEBDBCd CDeBAE

Cevap Anahtarı A ADCCEBDEBDEACACDAEBDBCABEACEBDBCADCDDBAE

Matematik ABDC     cDcCb          ebd C           

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 1 33
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 2 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY KOÇAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,883 215,890 94 115 115 292 766

SAY 271,670 278,750 73 84 84 222 515

EA 218,803 251,180 87 107 107 277 785

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 8 25,00 63

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29

TYT Fen 20 13 3 12,25 61

Matematik-2 31 7 0 7,00 23 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 1 0 1,00 11 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 8 0 8,00 20 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 5 2 4,50 32 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 5 0 5,00 38 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 16 5 14,75 37 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 93 19 88,25 31 117,04 113,21 99,13

Matematik AB C E EC D                       B     

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri aDADE  d    E DBA CE       CB   aEcDB eA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİS DURNA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 189,280 215,890 97 118 118 301 789

SAY 254,610 278,750 79 95 95 242 585

EA 214,730 251,180 90 112 112 290 823

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 31 8 2 7,50 24 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 8 2 7,50 19 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 5 0 5,00 36 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 2 3 1,25 10 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 12 6 10,50 26 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 89 30 81,50 28 117,04 113,21 99,13

Matematik A  CEECdCA De                           

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BD DE     E   DeeC   e     eBbEA E e   A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL GENÇYİĞİT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 248,610 215,890 14 21 21 36 179

SAY 371,453 278,750 35 37 37 98 155

EA 324,753 251,180 15 18 18 32 54

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Türkçe 6 2 0 2,00 33 0,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 3 0 3,00 17 1,79 2,31 2,24

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,76 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,58 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 1 8,75 22 3,87 4,83 5,34

Matematik-2 31 19 2 18,50 60 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 7 2 6,50 72 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 26 4 25,00 63 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 6 6 4,50 32 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 11 0 11,00 85 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 24 10 21,50 54 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 155 34 146,50 51 117,04 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1   A D B        E    A        C  d D  EC 

Cevap Anahtarı B CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCEBDBCADEADBAECD

Matematik DCAB ECA DeDA BeDB      E CADEEEBBDCbdCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri AbEeaCbcEdE  DACC DDABC BDBDEAaEeDe  ACe

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAY ÜNAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,710 215,890 99 121 121 312 846

SAY 227,055 278,750 90 108 108 272 718

EA 208,585 251,180 94 116 116 301 866

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 12 22,00 55

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 31 7 3 6,25 20 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 7 3 6,25 16 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 3 2 2,50 18 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 5 8 3,00 8 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 79 35 70,25 25 117,04 113,21 99,13

Matematik D AB ECb D             a     Eb         

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri AcE      d   D dd        be a     B  b B

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,355 215,890 44 53 53 147 391

SAY 391,043 278,750 22 24 24 66 100

EA 297,950 251,180 33 39 39 93 164

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 31 21 2 20,50 66 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 6 1 5,75 64 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 27 3 26,25 66 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 8 4 7,00 50 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 30 7 28,25 71 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 150 26 143,50 50 117,04 113,21 99,13

Matematik DCABeECA DC AdBBDB B    E CADEEEBBD b CB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEBCC cdd eBDACCEDDABCEBDBbEAaEcDBC ACB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER YÜZSEVEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 296,028 215,890 6 9 9 15 51

SAY 263,713 278,750 76 88 88 232 549

EA 349,578 251,180 3 4 4 5 12

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59

TYT Fen 20 8 5 6,75 34

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 1,79 2,31 2,24

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 0,76 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,58 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 5 30,75 77 3,87 4,83 5,34

Matematik-2 31 12 6 10,50 34 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 6 1 5,75 64 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 18 7 16,25 41 18,55 17,42 13,06

Toplam: 286 130 34 121,50 42 117,04 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 CCADDEBDEACAC AEebaCABEBCEBDBC cE DdAECD

Cevap Anahtarı B CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCEBDBCADEADBAECD

Matematik DaAe   AbD DA BB      eDE  bcEEEBBD e CB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 0 67
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 0 50
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU NOZOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 271,963 215,890 8 13 13 22 98

SAY 265,360 278,750 75 87 87 231 544

EA 330,228 251,180 8 11 11 23 37

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 10 26,50 66

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 12 3 11,25 63 1,79 2,31 2,24

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 0,76 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,58 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 7 24,25 61 3,87 4,83 5,34

Matematik-2 31 15 5 13,75 44 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 5 2 4,50 50 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 20 7 18,25 46 18,55 17,42 13,06

Toplam: 286 123 37 113,75 40 117,04 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 CCADDEeD ACAC eEBbBC BEBC Be  ec ADBeECD

Cevap Anahtarı B CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCEBDBCADEADBAECD

Matematik DCAB ECAeDCDAdBeDd         A EaEBaD  eCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 0 67
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,463 215,890 28 36 36 100 311

SAY 387,705 278,750 23 25 25 73 108

EA 319,893 251,180 16 20 20 38 68

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 31 25 2 24,50 79 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 7 0 7,00 78 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 32 2 31,50 79 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 8 3 7,25 52 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 8 2 7,50 58 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 22 9 19,75 49 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 153 27 146,25 51 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEcCECAD CDc BBDBA A BDEBCADCBEBBD  B

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADE CCb d EdDBACCc  A bEBCdDEd  BeBe A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE VARDARLI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 269,128 215,890 10 15 15 24 106

SAY 218,597 278,750 92 112 112 280 765

EA 279,344 251,180 56 65 65 149 299

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 1,79 2,31 2,24

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 0,76 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,58 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 13 22,75 57 3,87 4,83 5,34

Matematik-2 31 3 12 0,00 0 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 1 0 1,00 11 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 4 12 1,00 3 18,55 17,42 13,06

Toplam: 286 108 45 96,48 34 117,04 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 CCADDEBDEACcCD bdDdCABEBbdBacCAadcceAECD

Cevap Anahtarı B CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCEBDBCADEADBAECD

Matematik Da Bbb ccbbb  ec            cEc     D   

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,585 215,890 66 83 83 232 611

SAY 281,523 278,750 68 79 79 209 485

EA 236,825 251,180 82 99 99 248 661

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 31 10 4 9,00 29 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 2 2 1,50 17 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 12 6 10,50 26 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 6 3 5,25 38 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 3 6 1,50 12 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 15 12 12,00 30 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 107 39 97,25 34 117,04 113,21 99,13

Matematik ABD EE   ADDbD  ea      Bc     d EB    a

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri Bb DEeCC  d E DBbCec  dab  CeDcA Ee   DA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖNGEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,460 215,890 46 56 56 155 407

SAY 427,215 278,750 7 7 7 19 27

EA 329,680 251,180 9 12 12 25 40

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 31 0 31,00 100 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 7 0 7,00 78 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 38 0 38,00 95 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 10 2 9,50 73 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 32 6 30,50 76 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 164 30 156,50 55 117,04 113,21 99,13

Matematik DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBD  BCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEBCCaBEEEABDACCdDDABe BDBDEA EeDBCeAeB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,278 215,890 71 88 88 244 642

SAY 240,202 278,750 85 103 103 260 655

EA 213,587 251,180 91 113 113 296 830

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Matematik-2 31 4 4 3,00 10 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 4 4 3,00 8 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 2 1 1,75 13 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 0 0 0,00 0 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 7 6 5,50 14 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 89 30 81,23 28 117,04 113,21 99,13

Matematik D AB bC       ce              b         

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri  e B      E                 dA cBbB aACe

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR SEZGİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,763 215,890 85 104 104 263 676

SAY 212,777 278,750 95 117 117 287 809

EA 205,067 251,180 98 120 120 308 894

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Türkçe 6 2 3 1,25 21 0,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 0 7 -1,75 -10 1,79 2,31 2,24

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,76 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,58 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 10 -0,50 -1 3,87 4,83 5,34

Matematik-2 31 3 10 0,50 2 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 3 10 0,50 1 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 2 8 0,00 0 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 2 14 -1,50 -4 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 85 54 71,23 25 117,04 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 Ab daBa ea  b  c  ae                    

Cevap Anahtarı A ADCCEBDEBDEACACDAEBDBCABEACEBDBCADCDDBAE

Matematik c eC adE cc ab c  cB                    

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri abbecBC  ec  ebeddab                    

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 1 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ÖZHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,283 215,890 70 87 87 237 625

SAY 324,063 278,750 57 65 65 169 336

EA 263,273 251,180 70 84 84 192 434

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,75 64

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 31 15 2 14,50 47 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 6 0 6,00 67 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 21 2 20,50 51 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 7 1 6,75 48 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 9 0 9,00 69 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 19 5 17,75 44 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 118 25 111,75 39 117,04 113,21 99,13

Matematik AB CEE ECA eC   BcD       E CADCBEBBD   

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri aDAD BCC   E  DBACCE DAB   eeD  aEc    A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE GÜNEŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,398 215,890 62 76 76 207 524

SAY 289,913 278,750 67 78 78 208 468

EA 256,378 251,180 76 90 90 211 499

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 23 0 23,00 58

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 31 11 8 9,00 29 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 6 0 6,00 67 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 17 8 15,00 38 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 7 6 5,50 39 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 5 2 4,50 35 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 1 10 -1,50 -12 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 13 18 8,50 21 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 115 44 104,00 36 117,04 113,21 99,13

Matematik Ac CdEbECba  Dc Be d      E CADCBEB D  B

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BaADceCCbcEdE De C E  AB  aeebdeadcDe  c

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KIRKGÖZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 172,350 215,890 101 124 124 325 1008

SAY 200,258 278,750 101 124 124 302 902

EA 180,540 251,180 102 126 126 329 1025

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 9 24,75 62

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10

TYT Fen 20 7 9 4,75 24

Matematik-2 31 2 2 1,50 5 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 2 2 1,50 4 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 3 4 2,00 14 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 7 14 3,50 9 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 64 40 54,00 19 117,04 113,21 99,13

Matematik      b  CAb                             

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri  D eEcbC     eDc ee   d   deBbdAa  e   A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,940 215,890 89 108 108 275 698

SAY 260,220 278,750 78 90 90 237 560

EA 215,700 251,180 88 110 110 286 813

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 31 4 3 3,25 10 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 2 1 1,75 19 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 6 4 5,00 13 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 3 5 1,75 13 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 5 2 4,50 35 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 14 10 11,50 29 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 94 30 86,50 30 117,04 113,21 99,13

Matematik A  C EeE d         a           C bB     

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri  bAbE  C   dbecBAC   eA C  ad EADEeD   A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ACAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,573 215,890 30 38 38 107 319

SAY 410,930 278,750 13 14 14 37 56

EA 305,768 251,180 24 30 30 74 132

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 31 21 5 19,75 64 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 7 0 7,00 78 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 28 5 26,75 67 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 161 30 153,50 54 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEEbECADDCDcdBeDcA     EBCADC EBBD DB

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDAbEBCCaBEbEeDBACCEDDABCEBCBDEADdBDBCcA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE DEMİR CİNGÖZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,270 215,890 59 73 73 203 511

SAY 368,243 278,750 38 40 40 105 168

EA 281,605 251,180 55 63 63 144 285

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 31 17 1 16,75 54 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 7 0 7,00 78 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 24 1 23,75 59 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 8 6 6,50 46 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 10 0 10,00 77 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 28 8 26,00 65 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 139 32 131,00 46 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEE EC eDCD  BB        E CADCBEBBD  B

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEeaCbcEdbADB CCEDDABC  CBDEAaEcD CDA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE EYMEN TOPAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,278 215,890 71 88 88 244 642

SAY 404,177 278,750 16 17 17 45 65

EA 307,412 251,180 22 28 28 71 128

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Matematik-2 31 28 1 27,75 90 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 37 1 36,75 92 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 147 29 139,48 49 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEEeECADDCDAABBDBA ADBDE CADCBEBBDCDB

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEBCCdcdEEADBACCEDDABCEeCBbEAacBbBCDA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİ  ECRİN SARAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,963 215,890 51 62 62 171 449

SAY 344,540 278,750 47 50 50 132 239

EA 264,228 251,180 69 83 83 189 428

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 2 36,50 91

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 31 13 1 12,75 41 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 3 0 3,00 33 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 16 1 15,75 39 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 7 1 6,75 48 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 9 1 8,75 67 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 25 4 24,00 60 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 129 15 125,25 44 117,04 113,21 99,13

Matematik ABD EE ECAe C A BBD            C EB     

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri  DAcEBCC  E   DBAC E eA CEBCBcEAaEBDB  A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖVGÜ AMAÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,898 215,890 90 109 109 276 702

SAY 293,583 278,750 66 77 77 203 451

EA 229,223 251,180 85 103 103 262 716

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 3 32,25 81

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29

TYT Fen 20 9 6 7,50 38

Matematik-2 31 9 3 8,25 27 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 2 0 2,00 22 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 11 3 10,25 26 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 7 2 6,50 46 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 9 2 8,50 65 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 21 8 19,00 48 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 104 22 98,50 34 117,04 113,21 99,13

Matematik A DCEc EC eD       a        C DC E      

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BaAD eCC  E E DcACCEa ABC BCBbd aE eB  A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTUNÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 192,500 215,890 93 114 114 289 761

SAY 175,328 278,750 102 127 127 331 1026

EA 199,368 251,180 99 122 122 314 926

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,75 64

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 1,79 2,31 2,24

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 0,76 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,58 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 17 10,75 27 3,87 4,83 5,34

Matematik-2 31 1 1 0,75 2 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 1 1 0,75 2 18,55 17,42 13,06

Toplam: 286 59 36 50,00 17 117,04 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1  eCCEaeaB EbCACDAE b e B AedBe edcaDca b

Cevap Anahtarı A ADCCEBDEBDEACACDAEBDBCABEACEBDBCADCDDBAE

Matematik A a                                     

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE EBRAR SERT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 192,643 215,890 92 113 113 288 760

SAY 237,853 278,750 87 105 105 262 661

EA 215,423 251,180 89 111 111 287 815

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33

TYT Fen 20 10 6 8,50 43

Matematik-2 31 6 2 5,50 18 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 1 0 1,00 11 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 7 2 6,50 16 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 3 3 2,25 16 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 1 4 0,00 0 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 7 11 4,25 11 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 85 32 77,00 27 117,04 113,21 99,13

Matematik DbAB ECb                     E        C 

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri    d     EEedDbC   e     beb A c  B  Aad

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 271,888 215,890 9 14 14 23 99

SAY 205,628 278,750 99 121 121 297 858

EA 298,200 251,180 31 37 37 91 161

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 17 18,75 47

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 17 9 14,75 37

TYT Fen 20 3 10 0,50 3

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 1,79 2,31 2,24

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,76 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,58 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 32,50 81 3,87 4,83 5,34

Matematik-2 31 8 5 6,75 22 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 8 5 6,75 17 18,55 17,42 13,06

Toplam: 286 101 51 88,25 31 117,04 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 CCADDEdDEACdCDAbBaBCABEBCEBDcCADEADBAdCD

Cevap Anahtarı B CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCEBDBCADEADBAECD

Matematik DCAB aCcc     de B       B    E         

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN HAMSİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,970 215,890 48 58 58 158 411

SAY 430,363 278,750 6 6 6 18 22

EA 318,060 251,180 18 22 22 44 79

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 31 26 4 25,00 81 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 35 4 34,00 85 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 36 3 35,25 88 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 164 28 157,00 55 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEEeECAeDCDcdBBDBA ADBDEBCADCBEBBDCDB

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEcCCCBdEEADBACCEDDABCEBCBDEA cBDBCDA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT YAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 136,930 215,890 103 130 130 340 1071

SAY 165,395 278,750 103 128 128 336 1056

EA 148,755 251,180 103 130 130 340 1070

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 8 6 6,50 16

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 31 6 9 3,75 12 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 0 2 -0,50 -6 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 6 11 3,25 8 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 2 5 0,75 6 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 8 23 2,25 6 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 36 49 23,75 8 117,04 113,21 99,13

Matematik DbAc ddd   DA cccBbB           ce       

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ccbe  aecaEeBcbCd De   bd  bdAecBbe DAee

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA TURGUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,765 215,890 88 107 107 269 688

SAY 249,505 278,750 82 99 99 250 608

EA 206,130 251,180 95 117 117 305 883

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41

TYT Fen 20 10 6 8,50 43

Matematik-2 31 2 6 0,50 2 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 1 1 0,75 8 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 3 7 1,25 3 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 6 4 5,00 36 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 4 4 3,00 23 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 15 13 11,75 29 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 93 37 83,75 29 117,04 113,21 99,13

Matematik   A  dbdaD    a               cd      C 

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADE  C  adEedDAbC  ada   DBcEA deeB  ACe

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ALTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,248 215,890 39 47 47 133 369

SAY 341,965 278,750 50 54 54 139 255

EA 299,903 251,180 28 34 34 84 151

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 31 25 4 24,00 77 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 3 3 2,25 25 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 28 7 26,25 66 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 3 9 0,75 5 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 8 2 7,50 58 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 15 19 10,25 26 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 139 48 127,00 44 117,04 113,21 99,13

Matematik DCABaECADDCDAABBDBA ADBaE CbcEEEBac  dC 

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri  bdcbCe ccEdaDACCE eABC  DdbdA EeeBCecee

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BESTE HAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,553 215,890 86 105 105 264 679

SAY 304,468 278,750 62 70 70 186 406

EA 259,073 251,180 74 88 88 204 469

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57

TYT Fen 20 6 14 2,50 13

Matematik-2 31 17 6 15,50 50 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 5 2 4,50 50 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 22 8 20,00 50 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 6 8 4,00 29 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 5 6 3,50 27 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 17 20 12,00 30 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 118 58 103,50 36 117,04 113,21 99,13

Matematik  aAB ECADbCDA BeDaA A BD   AeEcEBBc aBC 

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri AcEdeCaaEdEeaDdCCb DAad BbcbdAaEeDBb ACd

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL SU BERBER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,278 215,890 71 88 88 244 642

SAY 411,222 278,750 12 13 13 36 54

EA 306,717 251,180 23 29 29 73 130

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Matematik-2 31 28 2 27,50 89 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 37 2 36,50 91 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 149 28 141,73 50 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEECECADDCDAdBcDBABADBDE CADCBEBBDCDB

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEeCCCBEbEeDBACCEDDABCEeCBDEADEcDBCeA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL KÖSE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,150 215,890 96 117 117 297 772

SAY 260,388 278,750 77 89 89 236 559

EA 224,305 251,180 86 104 104 268 741

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 31 9 3 8,25 27 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 2 0 2,00 22 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 11 3 10,25 26 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 1 3 0,25 2 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 6 1 5,75 44 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 11 10 8,50 21 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 92 33 83,75 29 117,04 113,21 99,13

Matematik DCAa ECADD    d  B            c B     C 

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri     b      dBaAC d D B   DBba ad eeC ACB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL NAZ KARIKSIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,943 215,890 18 26 26 62 250

SAY 459,603 278,750 1 1 1 4 4

EA 347,788 251,180 4 5 5 7 14

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 31 30 1 29,75 96 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 39 1 38,75 97 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 10 3 9,25 71 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 180 19 175,25 61 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEEbECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEBCCaBEEEADBACCcDeABCEeCBDEADEBDBCDA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,665 215,890 63 78 78 212 541

SAY 365,420 278,750 40 42 42 110 180

EA 282,385 251,180 54 61 61 141 274

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 31 23 3 22,25 72 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 3 1 2,75 31 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 26 4 25,00 63 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 9 3 8,25 63 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 28 11 25,25 63 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 139 39 129,25 45 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDbEE ECADDCDA BcDBA ADBbE C DC E  D  d

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEddCaBEEEeDBACCE eAaCEeCBbEADEcDBeeA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA İDİL KAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,050 215,890 69 86 86 236 618

SAY 297,195 278,750 65 75 75 196 435

EA 248,085 251,180 79 96 96 226 578

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 31 13 5 11,75 38 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 3 0 3,00 33 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 16 5 14,75 37 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 6 6 4,50 32 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 3 4 2,00 15 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 17 15 13,25 33 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 113 43 102,25 36 117,04 113,21 99,13

Matematik DCAB ECAD   b cBDaA   e     cEE B D   C 

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEcbbb d EAaDAdC   A a ac baADEcDBCDAad

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN AKSAKAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,278 215,890 71 88 88 244 642

SAY 328,192 278,750 54 62 62 163 314

EA 271,272 251,180 61 71 71 169 367

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Matematik-2 31 18 1 17,75 57 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 6 0 6,00 67 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 24 1 23,75 59 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 5 4 4,00 29 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 18 8 16,00 40 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 120 29 112,48 39 117,04 113,21 99,13

Matematik AB CEc ECADDC   BBDB      E CADC EB DC B

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri aDADE  C  a beDBACCcDDABCEee      cD   A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,803 215,890 27 35 35 96 306

SAY 436,263 278,750 3 3 3 12 15

EA 325,803 251,180 14 17 17 31 53

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 5 29,75 74

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 26 2 25,50 82 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 8 0 8,00 89 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 34 2 33,50 84 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 11 0 11,00 85 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 35 3 34,25 86 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 167 16 163,00 57 117,04 113,21 99,13

Matematik DCAB ECADDCDAdBcDBA ADBDE CADEEEBBD DBCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEBCCaBddEABDACCEDDABC  DBDEADEBDBCDACB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇEN SÜRMELİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,278 215,890 71 88 88 244 642

SAY 234,352 278,750 88 106 106 265 676

EA 213,587 251,180 91 113 113 296 830

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Matematik-2 31 4 4 3,00 10 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 4 4 3,00 8 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 4 1 3,75 27 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 5 4 4,00 10 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 87 28 79,73 28 117,04 113,21 99,13

Matematik cB C E a de  D                          

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri Bb DE  C      c              ed        A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İB*HİM İLDEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 314,283 215,890 3 3 3 6 28

SAY 267,583 278,750 74 86 86 229 535

EA 367,083 251,180 2 3 3 4 6

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 13 21,75 54

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 1,79 2,31 2,24

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,76 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,58 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 4 35,00 88 3,87 4,83 5,34

Matematik-2 31 14 5 12,75 41 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 3 0 3,00 33 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 17 5 15,75 39 18,55 17,42 13,06

Toplam: 286 138 35 129,25 45 117,04 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 ADCCEBDEBDEACACDAEBDdCABEACEBDBCAcCDedAE

Cevap Anahtarı A ADCCEBDEBDEACACDAEBDBCABEACEBDBCADCDDBAE

Matematik AB bEb ECbDDCD dBc        E CADC  B D   

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YURTSEVER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,278 215,890 71 88 88 244 642

SAY 398,787 278,750 18 19 19 51 74

EA 278,917 251,180 57 66 66 151 303

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Matematik-2 31 21 4 20,00 65 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 7 2 6,50 72 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 28 6 26,50 66 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 12 0 12,00 86 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 38 0 38,00 95 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 144 26 137,23 48 117,04 113,21 99,13

Matematik  CAB ECA DCD dBcDBABc BDE CADEcEBaDCaBCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEBCCCBE E BDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK SARIKAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,895 215,890 43 52 52 145 388

SAY 365,783 278,750 39 41 41 109 178

EA 283,915 251,180 52 59 59 138 266

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 31 15 4 14,00 45 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 7 0 7,00 78 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 22 4 21,00 53 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 10 3 9,25 71 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 27 9 24,75 62 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 143 31 135,25 47 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEE EC eD DAdBc        E dADCBEBBD  B

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEeCCb EdE DBAaCcDDABCEeCBbEcaEBDB  A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖZCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,370 215,890 38 46 46 132 367

SAY 372,613 278,750 32 34 34 94 150

EA 298,645 251,180 29 35 35 88 156

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,75 79

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 21 1 20,75 67 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 5 0 5,00 56 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 26 1 25,75 64 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 6 4 5,00 36 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 10 1 9,75 75 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 23 6 21,50 54 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 143 20 138,00 48 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEE ECADD DAdBBDB      E CADC EB D  B

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BaAeEBCCb c   DBbCCEDDABC  CBDE   BeB  A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMNAZ YANAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 222,305 215,890 33 41 41 125 355

SAY 368,485 278,750 37 39 39 103 166

EA 295,440 251,180 36 42 42 102 182

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 31 19 5 17,75 57 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 7 2 6,50 72 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 26 7 24,25 61 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 8 3 7,25 56 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 24 9 21,75 54 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 146 34 137,50 48 117,04 113,21 99,13

Matematik  CAB E AeDCDc BcDBA  DBcE CADEbEBBDCeaCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEBCCdaE  bBDACCEDeAB  eDebdA E DBC ACe

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,205 215,890 55 69 69 194 496

SAY 398,495 278,750 19 21 21 53 76

EA 295,080 251,180 38 44 44 104 185

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72

TYT Fen 20 13 2 12,50 63

Matematik-2 31 22 2 21,50 69 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 7 1 6,75 75 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 29 3 28,25 71 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 8 6 6,50 46 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 12 0 12,00 92 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 148 25 141,75 50 117,04 113,21 99,13

Matematik ABaCEECECADDCDAdBBDB      E CADCBEBBDb B

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEebCaeEdEdDBACCEDDABCEBCBDEADEBDBC A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL CEM KAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,053 215,890 68 85 85 235 617

SAY 278,245 278,750 71 82 82 214 496

EA 238,358 251,180 81 98 98 239 643

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

TYT Matematik 40 22 9 19,75 49

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 31 10 2 9,50 31 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 2 1 1,75 19 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 12 3 11,25 28 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 1 1 0,75 5 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 6 2 5,50 42 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 12 9 9,75 24 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 105 39 95,25 33 117,04 113,21 99,13

Matematik D AB ECA DC    cD            EaEc D     

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri d           B AaCE  Aa   DBbEA EBeee Aee

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ÖZER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,045 215,890 87 106 106 266 685

SAY 278,933 278,750 69 80 80 212 492

EA 230,735 251,180 84 101 101 258 702

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,25 63

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 31 9 3 8,25 27 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 2 1 1,75 19 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 11 4 10,00 25 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 6 3 5,25 38 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 4 3 3,25 25 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 16 11 13,25 33 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 103 36 94,00 33 117,04 113,21 99,13

Matematik DCA  E AaDC    B d           EdE     aC 

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEaCCe c    DACCE e     beDEAaE bBe Aee

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ERBAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,408 215,890 41 50 50 141 382

SAY 370,343 278,750 36 38 38 101 159

EA 291,398 251,180 44 50 50 118 210

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 31 19 4 18,00 58 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 6 2 5,50 61 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 25 6 23,50 59 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 9 5 7,75 55 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 26 9 23,75 59 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 145 31 137,25 48 117,04 113,21 99,13

Matematik DCAB ECA DCDAdBcDB    B E CAcEcEBBDe BdB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEaCCeeEaEbBDACCEDDABC BDcDdA  eDB  AaB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TERZİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,693 215,890 57 71 71 198 505

SAY 354,463 278,750 43 46 46 123 209

EA 286,208 251,180 49 56 56 131 248

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 11 25,25 63

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78

TYT Fen 20 9 10 6,50 33

Matematik-2 31 22 5 20,75 67 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 5 2 4,50 50 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 27 7 25,25 63 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 9 5 7,75 55 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 9 1 8,75 67 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 22 7 20,25 51 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 137 40 127,00 44 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEb ECADDaDc BBDeA bDBDE CADCBcB D eB

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEeCCdBcbEeDdACCEDDAB   C  EA    B  c

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN BAŞAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,473 215,890 17 25 25 59 245

SAY 406,825 278,750 15 16 16 42 61

EA 328,173 251,180 12 15 15 28 44

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 31 23 2 22,50 73 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 32 2 31,50 79 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 8 1 7,75 55 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 7 1 6,75 52 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 24 3 23,25 58 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 161 18 156,50 55 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEE ECADDCDAdBBDaA     EBCADCBEBBDCDB

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEBCCa     DBACCbDD     CBDEADEB e  A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LALE TEKİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,108 215,890 64 79 79 218 557

SAY 331,013 278,750 53 61 61 160 303

EA 282,863 251,180 53 60 60 140 270

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 31 20 4 19,00 61 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 7 1 6,75 75 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 27 5 25,75 64 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 3 5 1,75 13 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 8 3 7,25 56 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 16 14 12,50 31 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 127 44 116,00 41 117,04 113,21 99,13

Matematik DCABbECADDC  ABdDd   DB E CADEcEBBDe BCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri  bEa d  a  eBDACCEcDAa  BcBbddDE DB eAae

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 232,370 215,890 20 28 28 70 263

SAY 380,755 278,750 27 29 29 85 131

EA 310,015 251,180 21 27 27 68 116

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 21 8 19,00 61 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 7 1 6,75 75 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 28 9 25,75 64 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 10 1 9,75 75 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 24 13 20,75 52 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 156 38 146,50 51 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEcbECADDbDAdBcDBA bDB dBeADCBEBBD eB

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri dbADEBCCa dbEADeACCEDDABC  eebaAaEBeBCeA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE DEMİREL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,988 215,890 91 111 111 284 745

SAY 278,343 278,750 70 81 81 213 495

EA 233,488 251,180 83 100 100 253 681

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 31 12 9 9,75 31 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 3 1 2,75 31 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 15 10 12,50 31 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 6 6 4,50 32 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 4 4 3,00 23 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 16 16 12,00 30 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 105 53 91,75 32 117,04 113,21 99,13

Matematik AB CEE E baDe AcBcDBe   c a C e B Ba   B

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri aDAeEdCC dc EdDB eCE  e a eaebdA EcbBCDA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEH    HAN AKSAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,468 215,890 45 55 55 154 406

SAY 397,108 278,750 20 22 22 54 77

EA 292,168 251,180 43 49 49 115 205

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 31 20 5 18,75 60 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 6 1 5,75 64 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 26 6 24,50 61 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 154 35 145,25 51 117,04 113,21 99,13

Matematik DCABaECADDCDAdBeDB e    E CADEdEBBDa BC 

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEaCCbBEbEdBDACCEDDABCEBDBDEADEcDBCDACd

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TÜTÜNCÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,278 215,890 71 88 88 244 642

SAY 346,672 278,750 46 49 49 131 231

EA 273,357 251,180 59 69 69 165 352

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Matematik-2 31 21 4 20,00 65 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 5 2 4,50 50 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 26 6 24,50 61 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 9 4 8,00 62 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 129 38 119,23 42 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEEeECeDDCDAdBcDBA     E CADdBEBBD  d

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEeCCaBd E aeACCEDbABCEdaBDEAaEebB eA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BERDİBEK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,550 215,890 16 24 24 58 244

SAY 430,423 278,750 5 5 5 17 21

EA 342,160 251,180 5 6 6 10 18

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 16 1 15,75 79

Matematik-2 31 28 2 27,50 89 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 37 2 36,50 91 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 29 9 26,75 67 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 171 23 165,25 58 117,04 113,21 99,13

Matematik DCABCECADDCDAdBcDBA ADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEcCCCdEbEdBDACCEDDABC eDBbEAaEeDeC ACB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÇALIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 172,013 215,890 102 125 125 327 1010

SAY 207,235 278,750 97 119 119 292 846

EA 187,828 251,180 100 124 124 325 993

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,00 50

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31

TYT Fen 20 8 7 6,25 31

Matematik-2 31 6 9 3,75 12 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 1 2 0,50 6 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 7 11 4,25 11 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 5 4 4,00 29 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 7 13 3,75 9 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 70 54 56,50 20 117,04 113,21 99,13

Matematik D Ae d bDDe   Be a    Be     bdcc     C 

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADdc    EbE Bb eCc  d d  be c  a     A d

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,193 215,890 42 51 51 142 385

SAY 413,843 278,750 10 11 11 31 49

EA 311,318 251,180 20 26 26 63 108

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 23 1 22,75 73 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 8 0 8,00 89 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 31 1 30,75 77 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 159 29 151,75 53 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEECECADDCDA BBDB    B bBC DCBEBBD DB

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADcdCbCBEEcADBACCEbDABC BCBDEAcEBDBCDA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN İSMAİL SARAÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,278 215,890 71 88 88 244 642

SAY 338,962 278,750 51 58 58 149 272

EA 259,457 251,180 73 87 87 203 466

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Matematik-2 31 15 1 14,75 48 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 5 1 4,75 53 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 20 2 19,50 49 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 7 2 6,50 46 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 9 1 8,75 67 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 25 5 23,75 59 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 123 27 115,98 41 117,04 113,21 99,13

Matematik cBDCEE EC DDC   B         E CADC EeBD  B

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEcCCb     bBACCEDDAB   CBDEA EcDBe A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,720 215,890 54 68 68 191 489

SAY 383,423 278,750 26 28 28 80 119

EA 298,395 251,180 30 36 36 90 158

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75

TYT Fen 20 11 9 8,75 44

Matematik-2 31 24 7 22,25 72 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 7 0 7,00 78 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 31 7 29,25 73 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 29 11 26,25 66 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 149 44 138,00 48 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCaEaECbDDCDAdBeDBABADBDEdCAaCBEBBD  B

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEBCCaBEbEdDBACCEDDABCEeadbEAacebBCDA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 0 2 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,458 215,890 25 33 33 89 292

SAY 422,763 278,750 8 9 9 21 32

EA 339,328 251,180 6 7 7 14 22

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 0,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,79 2,31 2,24

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 0,76 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,58 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 2 1,50 4 3,87 4,83 5,34

Matematik-2 31 29 1 28,75 93 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 9 0 9,00 100 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 38 1 37,75 94 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 29 9 26,75 67 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 167 32 159,00 56 117,04 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 b                                c D   E

Cevap Anahtarı A ADCCEBDEBDEACACDAEBDBCABEACEBDBCADCDDBAE

Matematik ABDCEECECADDCDAdBBDBABADBDE CADCBEBBDCDB

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEeCCbBEdEdDBACCEDDABCEeCBDE aEeDB ec

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 0 0 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA BAYBARS KISA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,278 215,890 71 88 88 244 642

SAY 351,442 278,750 44 47 47 126 219

EA 271,272 251,180 61 71 71 169 367

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Matematik-2 31 17 5 15,75 51 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 8 0 8,00 89 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 25 5 23,75 59 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 7 7 5,25 38 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 27 13 23,75 59 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 130 38 120,23 42 117,04 113,21 99,13

Matematik DCAB aCbDDCaAdBB a      E CADEEEBBDC BCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADcaCdbecdEABDACCEDDAcCEeDBbEAaEBDBbeACB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÖRKLÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,278 215,890 71 88 88 244 642

SAY 317,137 278,750 60 68 68 174 363

EA 261,542 251,180 72 86 86 199 449

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Matematik-2 31 14 7 12,25 40 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 8 0 8,00 89 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 22 7 20,25 51 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 8 3 7,25 56 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 20 15 16,25 41 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 120 42 109,23 38 117,04 113,21 99,13

Matematik D AB ECAcDb  dBeDB   eBeE  d EEEBBDC BCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEBbCbdEd ABDACCE ecBC BDcbE aEdbed Aec

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 2 33
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ MERTEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,873 215,890 26 34 34 95 304

SAY 385,233 278,750 25 27 27 76 114

EA 313,373 251,180 19 24 24 59 101

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 23 3 22,25 72 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 7 1 6,75 75 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 30 4 29,00 73 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 9 2 8,50 61 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 24 10 21,50 54 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 154 32 146,00 51 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEECECAeDCDAdBBDBAa    E CADCBEBBDC d

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADbBCCbBE   DBACCEDDcBC BddbEAaccDB  c

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NE İR NAZ YOKUŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,333 215,890 100 123 123 320 958

SAY 201,130 278,750 100 122 122 298 896

EA 182,203 251,180 101 125 125 326 1018

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 10 26,50 66

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22

TYT Fen 20 6 9 3,75 19

Matematik-2 31 1 6 -0,50 -2 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 1 6 -0,50 -1 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 2 1 1,75 13 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 1 0 1,00 8 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 5 7 3,25 8 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 67 37 57,75 20 117,04 113,21 99,13

Matematik baba E a                     e          

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri    DE e        B           eebd  Ec e  A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 273,320 215,890 7 12 12 20 93

SAY 251,693 278,750 80 97 97 245 598

EA 330,978 251,180 7 10 10 21 35

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44

TYT Fen 20 3 3 2,25 11

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 14 0 14,00 78 1,79 2,31 2,24

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 0,76 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,58 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 2 28,50 71 3,87 4,83 5,34

Matematik-2 31 16 0 16,00 52 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 2 0 2,00 22 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 18 0 18,00 45 18,55 17,42 13,06

Toplam: 286 112 18 107,50 38 117,04 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 ADCCEBDEBDEACACDAE    ABEACaBDBC  CcD   

Cevap Anahtarı A ADCCEBDEBDEACACDAEBDBCABEACEBDBCADCDDBAE

Matematik ABDCEE EC  D    B D       EBCADC E      

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİŞAH DEVECİOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 257,250 215,890 12 18 18 31 150

SAY 218,597 278,750 92 112 112 280 765

EA 267,024 251,180 68 80 80 183 401

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 10 3 9,25 51 1,79 2,31 2,24

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 0,76 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,58 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 9 18,75 47 3,87 4,83 5,34

Matematik-2 31 1 0 1,00 3 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 1 0 1,00 3 18,55 17,42 13,06

Toplam: 286 100 29 92,48 32 117,04 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 CCAee B  ACACa  BaB eBEBbEBD  A deD eECD

Cevap Anahtarı B CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCEBDBCADEADBAECD

Matematik D                                       

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 1 0
Şiirde Ahenk 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RENGİN TEKDEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,278 215,890 71 88 88 244 642

SAY 321,532 278,750 59 67 67 171 344

EA 257,372 251,180 75 89 89 207 487

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Matematik-2 31 15 4 14,00 45 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 5 1 4,75 53 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 20 5 18,75 47 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 5 7 3,25 23 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 22 15 18,25 46 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 120 40 109,73 38 117,04 113,21 99,13

Matematik aCABbECADD Dc Be          CADEEEBaD  BC 

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADdebCaaE  ecDACCEDDABCdeDBbEAaceDBC Aee

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,473 215,890 37 45 45 131 366

SAY 343,860 278,750 48 51 51 134 241

EA 284,153 251,180 51 58 58 137 263

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 31 15 5 13,75 44 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 7 1 6,75 75 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 22 6 20,50 51 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 7 5 5,75 41 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 8 3 7,25 56 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 20 12 17,00 43 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 137 35 128,25 45 117,04 113,21 99,13

Matematik ba B E ADD DAdBeDB      E CADEaEBBb DBCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri  DEebCa EaEdBDACCc  ABbEBcB dAaEeDB  Ae 

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,560 215,890 24 32 32 87 290

SAY 432,590 278,750 4 4 4 16 20

EA 319,280 251,180 17 21 21 41 71

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 24 6 22,50 73 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 8 0 8,00 89 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 32 6 30,50 76 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 12 0 12,00 92 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 36 3 35,25 88 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 169 26 162,50 57 117,04 113,21 99,13

Matematik cBDCEbaECADDCDAdeBDBAcADBDE CADCBEBBD DB

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEBCCaBcbEADBACCEDDABC BCBDEADEBDBCDA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP UÇAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,528 215,890 36 44 44 130 364

SAY 356,435 278,750 41 43 43 119 201

EA 289,778 251,180 46 52 52 123 222

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 31 21 2 20,50 66 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 2 0 2,00 22 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 23 2 22,50 56 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 7 5 5,75 41 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 8 0 8,00 62 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 21 7 19,25 48 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 139 25 132,75 46 117,04 113,21 99,13

Matematik AB  EECECADD    eBDBA ADBa BCADC     C  

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDcDEaCCa  bEeDBACCE DA    CBD Aa  bB  A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,173 215,890 23 31 31 80 276

SAY 372,140 278,750 33 35 35 95 152

EA 304,273 251,180 25 31 31 77 136

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 31 19 1 18,75 60 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 6 1 5,75 64 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 25 2 24,50 61 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 7 1 6,75 48 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 8 1 7,75 60 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 21 5 19,75 49 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 147 18 142,50 50 117,04 113,21 99,13

Matematik  CAB ECADDCDA BB a   D  E  ADEEEBBc  BCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADE CC     eBDACCE DAB   De bA EBeB  AeB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA SU YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 222,075 215,890 34 42 42 127 357

SAY 376,883 278,750 30 32 32 90 143

EA 296,590 251,180 34 40 40 97 172

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 31 19 3 18,25 59 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 7 2 6,50 72 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 26 5 24,75 62 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 8 4 7,00 50 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 26 8 24,00 60 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 148 32 140,00 49 117,04 113,21 99,13

Matematik  CABbECbDD DAdBBDB      E CADEEbBcDCDBCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEeCCb Eda BDACCcDDABCEeDBbEA EeDB  A B

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERVAN YÜKSEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 325,308 215,890 2 2 2 3 21

SAY 225,647 278,750 91 109 109 273 725

EA 293,649 251,180 39 45 45 108 192

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 1,79 2,31 2,24

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,76 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,58 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 24,75 62 3,87 4,83 5,34

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 0,09 0,23 0,37

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 0,15 0,28 0,76

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,04 0,07 0,24

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,03 0,04 0,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,05 0,06 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 46 18 7 16,25 35 0,36 0,69 2,10

Matematik-2 31 4 2 3,50 11 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 4 2 3,50 9 18,55 17,42 13,06

Toplam: 286 127 38 117,23 41 117,04 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 CCAebEBD ACAeDAEe  e BEBCEBDBCAaEAbdAEaD

Cevap Anahtarı B CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCEBDBCADEADBAECD

Sosyal-2 CDDBcC BdaEEBeADbDEA d   C b    BBE           

Cevap Anahtarı B CDDBECABADEEBBADEDEACECDACCEAAACBBEBDCABACBDBA

Matematik  CA   b b   A                 E         

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ilişkilerde ve Türk dış politikasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 2 2 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Çıkarım 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 1 0 50
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Tanım ve Önerme 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ ÖZBEK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 248,135 215,890 15 22 22 38 181

SAY 217,187 278,750 94 114 114 283 776

EA 256,204 251,180 77 91 91 212 500

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 1,79 2,31 2,24

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 0,76 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,58 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 13 15,75 39 3,87 4,83 5,34

Matematik-2 31 1 2 0,50 2 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 1 2 0,50 1 18,55 17,42 13,06

Toplam: 286 98 35 88,98 31 117,04 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 dCADebBDaeC C  dBcBC BEBC B  dAa dDdeEbD

Cevap Anahtarı B CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCEBDBCADEADBAECD

Matematik   A     e  a                            

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 1 0
Şiirde Ahenk 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 1 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 0 33
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL BAKIROĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 302,923 215,890 5 8 8 12 44

SAY 239,990 278,750 86 104 104 261 657

EA 328,253 251,180 11 14 14 27 43

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 2 36,50 91

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44

TYT Fen 20 11 9 8,75 44

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 18 0 18,00 100 1,79 2,31 2,24

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,76 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,58 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 6 31,50 79 3,87 4,83 5,34

Matematik-2 31 7 4 6,00 19 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 7 4 6,00 15 18,55 17,42 13,06

Toplam: 286 123 26 116,50 41 117,04 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCbBaBCA aeDaeECD

Cevap Anahtarı B CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCEBDBCADEADBAECD

Matematik aCA  EC b     BeD         C   a         

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE GÜNDOĞDU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,155 215,890 50 60 60 169 446

SAY 316,448 278,750 61 69 69 175 365

EA 262,335 251,180 71 85 85 196 442

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 3 31,25 78

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 31 14 3 13,25 43 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 2 1 1,75 19 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 16 4 15,00 38 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 7 4 6,00 43 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 6 3 5,25 40 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 18 11 15,25 38 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 122 25 115,75 40 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEE bCbeD DA B DBA          C  B    a

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri abAcE CCd EE ADBA CceDA b  ad d DE DeC A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE VURUCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 332,198 215,890 1 1 1 2 14

SAY 207,495 278,750 96 118 118 291 845

EA 293,555 251,180 40 46 46 109 193

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 10 26,50 66

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 13 1 12,75 71 1,79 2,31 2,24

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 0,76 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,58 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 2 30,50 76 3,87 4,83 5,34

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 0,09 0,23 0,37

Coğrafya-2 11 9 0 9,00 82 0,15 0,28 0,76

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,04 0,07 0,24

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,03 0,04 0,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,05 0,06 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 46 22 3 21,25 46 0,36 0,69 2,10

Matematik-2 31 6 0 6,00 19 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 1 0 1,00 11 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 7 0 7,00 18 18,55 17,42 13,06

Toplam: 286 115 24 109,00 38 117,04 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 bCAD EBDEACc   EBDBC BEBCEB BCA EADBAECD

Cevap Anahtarı B CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCEBDBCADEADBAECD

Sosyal-2 a DB   d DEEB ADEDEAC CDAa E A      DCAB      

Cevap Anahtarı B CDDBECABADEEBBADEDEACECDACCEAAACBBEBDCABACBDBA

Matematik   A  E A      BB            D   B       

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ilişkilerde ve Türk dış politikasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 2 2 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 1 0 50
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Tanım ve Önerme 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE TOPALOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 232,885 215,890 19 27 27 65 255

SAY 418,055 278,750 9 10 10 25 39

EA 327,230 251,180 13 16 16 29 47

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 24 1 23,75 77 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 8 0 8,00 89 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 32 1 31,75 79 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 29 6 27,50 69 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 165 21 159,75 56 117,04 113,21 99,13

Matematik DCABdECADDCDAABBDBA     E CADEEEBBD DBCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEBCCacE b BDACCEDDAcCE DB EAaEcDBC ACB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK ÇİMEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,295 215,890 47 57 57 156 408

SAY 332,283 278,750 52 59 59 158 293

EA 271,145 251,180 63 73 73 171 369

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 31 16 2 15,50 50 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 2 2 1,50 17 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 18 4 17,00 43 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 4 4 3,00 23 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 21 13 17,75 44 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 131 32 123,00 43 117,04 113,21 99,13

Matematik A   EE ECbDDC   BeDBA   B E  ADe EBa    

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEeCdeBE EdDeACCc e  d  eebdADEcDBCDA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA OCAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,278 215,890 71 88 88 244 642

SAY 376,972 278,750 29 31 31 89 141

EA 285,172 251,180 50 57 57 136 259

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Matematik-2 31 22 1 21,75 70 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 7 0 7,00 78 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 29 1 28,75 72 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 137 29 129,48 45 117,04 113,21 99,13

Matematik DCAB ECADDCDAdBBD A     E CADEEEB D DBCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEedCaBE EeBDACCEDDAaCE DBDEAaEBDBaeACB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE ÖZTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,920 215,890 83 102 102 259 661

SAY 240,903 278,750 84 102 102 259 648

EA 205,575 251,180 97 119 119 307 889

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49

TYT Fen 20 11 9 8,75 44

Matematik-2 31 2 7 0,25 1 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 2 7 0,25 1 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 6 4 5,00 36 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 0 0 0,00 0 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 11 8 9,00 23 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 91 37 81,75 29 117,04 113,21 99,13

Matematik   Aa d dDe c                b b         

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADddCCa  d  BD             bEA ae B  AeB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞRA DERE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,780 215,890 60 74 74 204 516

SAY 376,060 278,750 31 33 33 91 145

EA 292,910 251,180 41 47 47 112 198

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 24 0 24,00 77 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 4 0 4,00 44 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 28 0 28,00 70 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 8 3 7,25 52 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 27 8 25,00 63 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 141 29 133,75 47 117,04 113,21 99,13

Matematik DCAB ECAD CD  BBDBA ADBD  CADEEEB D   C 

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEBdC B d bBDACCEDDABC eDBbEAaEBDBC Aed

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ AVKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 205,440 215,890 65 80 80 221 572

SAY 301,538 278,750 64 72 72 192 418

EA 245,340 251,180 80 97 97 231 595

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 31 13 2 12,50 40 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 13 2 12,50 31 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 6 5 4,75 34 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 10 1 9,75 75 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 18 8 16,00 40 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 113 29 105,75 37 117,04 113,21 99,13

Matematik DCAB ECbDD D  BBDB            c         

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri  aEBaCe Eb eBDACCED ABC BcBbd     B  A  

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ İNCE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,288 215,890 32 40 40 120 346

SAY 379,218 278,750 28 30 30 87 136

EA 295,758 251,180 35 41 41 101 178

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 18 3 17,25 56 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 7 1 6,75 75 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 25 4 24,00 60 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 10 1 9,75 70 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 10 3 9,25 71 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 27 6 25,50 64 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 149 29 141,75 50 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEE ECADDCD  BcDB      b CAcCBEBBDd B

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEBCCaBE   DBACCEcDABbEdeBDEA Ec B  A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ASLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,465 215,890 95 116 116 295 770

SAY 249,593 278,750 81 98 98 249 607

EA 205,865 251,180 96 118 118 306 885

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24

TYT Fen 20 14 1 13,75 69

Matematik-2 31 4 2 3,50 11 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 4 2 3,50 9 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 3 2 2,50 18 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 1 0 1,00 8 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 12 3 11,25 28 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 86 24 80,00 28 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDC d    c                             

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri  b eEB     E    A          eBDEA EB B  A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR OTCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,605 215,890 98 119 119 304 796

SAY 243,805 278,750 83 101 101 256 634

EA 211,245 251,180 93 115 115 298 851

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 8 26,00 65

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 31 5 2 4,50 15 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 2 0 2,00 22 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 7 2 6,50 16 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 5 3 4,25 30 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 2 2 1,50 12 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 10 8 8,00 20 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 85 31 77,25 27 117,04 113,21 99,13

Matematik A b E  ECA      a                EB     

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri d AD BdC  b E cc   E      Bd bEA  e    A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 310,238 215,890 4 6 6 10 37

SAY 327,885 278,750 55 63 63 164 318

EA 402,475 251,180 1 1 1 2 2

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 13 5 11,75 65 1,79 2,31 2,24

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,76 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,58 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 10 27,50 69 3,87 4,83 5,34

Matematik-2 31 25 6 23,50 76 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 7 2 6,50 72 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 32 8 30,00 75 18,55 17,42 13,06

Toplam: 286 162 38 152,50 53 117,04 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 CCADbEBDdACACeeEBDaCeBEBCbBDcCADdADeAECD

Cevap Anahtarı B CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCEBDBCADEADBAECD

Matematik DCABCECADDCDcdBeDaAeADBDEdCADEEEcBDCeBCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 1 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUŞA BİLAL PİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,933 215,890 35 43 43 128 358

SAY 343,668 278,750 49 52 52 135 244

EA 287,413 251,180 48 54 54 128 238

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 31 19 11 16,25 52 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 6 3 5,25 58 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 25 14 21,50 54 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 9 5 7,75 55 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 8 5 6,75 52 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 21 19 16,25 41 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 143 56 129,00 45 117,04 113,21 99,13

Matematik ABcCEEbECAcDCDAcBabBAB DaecdCAcCeEBBDCed

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEcCCbBEacdDBACCEcecBbdBeBbdebEdbeCaA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 2 33
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 2 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ERTEM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,810 215,890 52 65 65 181 473

SAY 371,558 278,750 34 36 36 96 153

EA 290,480 251,180 45 51 51 120 215

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 11 25,25 63

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 31 19 4 18,00 58 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 8 0 8,00 89 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 27 4 26,00 65 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 10 1 9,75 75 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 26 6 24,50 61 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 142 33 133,75 47 117,04 113,21 99,13

Matematik ABDCEbbECA DC AdBcDB      EBCADCBEBBDC B

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEaCCaeE E DBAdCEDDABC   BDEA EacB  A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF TÖRÜN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,298 215,890 29 37 37 103 314

SAY 411,695 278,750 11 12 12 35 53

EA 298,183 251,180 32 38 38 92 162

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64

TYT Fen 20 18 1 17,75 89

Matematik-2 31 18 1 17,75 57 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 6 0 6,00 67 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 24 1 23,75 59 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 12 0 12,00 86 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 12 0 12,00 92 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 36 1 35,75 89 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 157 10 154,50 54 117,04 113,21 99,13

Matematik ABD EE ECADDCD  BBDBc       CA C EBB C B

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADE CCCBEEE DBACCcDDABCEBCBDEA EBDBCDA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇOLAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 264,438 215,890 11 16 16 27 125

SAY 233,608 278,750 89 107 107 267 680

EA 301,585 251,180 27 33 33 81 143

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 13 20,75 52

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54

TYT Fen 20 4 2 3,50 18

Türkçe 6 5 0 5,00 83 0,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 1,79 2,31 2,24

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 0,76 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,58 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 25,00 63 3,87 4,83 5,34

Matematik-2 31 10 0 10,00 32 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 1 1 0,75 8 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 11 1 10,75 27 18,55 17,42 13,06

Toplam: 286 105 27 98,25 34 117,04 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 CCAD EBDcACACeAE  adABEBeEBb eA EADdAECD

Cevap Anahtarı B CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCEBDBCADEADBAECD

Matematik   AB ECA      BBD            EEc      C 

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,725 215,890 56 70 70 197 504

SAY 325,050 278,750 56 64 64 166 330

EA 271,655 251,180 60 70 70 167 364

Katılımlar: 104 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 31 17 4 16,00 52 14,33 13,44 9,80

Geometri 9 4 0 4,00 44 4,22 3,98 3,26

Matematik 40 21 4 20,00 50 18,55 17,42 13,06

Fizik 14 7 3 6,25 45 5,48 5,17 3,94

Kimya 13 6 5 4,75 37 6,29 5,64 4,22

Biyoloji 13 4 0 4,00 31 5,08 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 17 8 15,00 38 16,85 15,52 11,81

Toplam: 286 124 29 116,75 41 117,04 113,21 99,13

Matematik ABD EE bCbDD DAdBcDB    B   CADC E  D  B

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BD   BdCb EbEAceAdCb DABC dCB       B  A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AÇELYA KEKLİK 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,965 215,890 10 61 61 170 448

SAY 343,045 278,750 4 53 53 137 249

EA 267,695 251,180 11 79 79 181 398

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 11 4 10,00 32 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 7 0 7,00 78 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 18 4 17,00 43 13,22 17,42 13,06

Fizik 14 10 2 9,50 68 3,92 5,17 3,94

Kimya 13 6 4 5,00 38 3,07 5,64 4,22

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 3,05 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 25 9 22,75 57 10,04 15,52 11,81

Toplam: 286 132 28 125,00 44 98,14 113,21 99,13

Matematik DbABbEeADD D  B  d           EEEBBD  BCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEdCC  EaEABDAdCd DA b aDBbdADEBDBa ACB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BAĞCI 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,425 215,890 19 112 112 285 752

SAY 257,388 278,750 14 93 93 240 573

EA 218,320 251,180 19 108 108 278 787

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,25 71

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Matematik-2 31 6 6 4,50 15 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 3 1 2,75 31 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 9 7 7,25 18 13,22 17,42 13,06

Fizik 14 6 3 5,25 38 3,92 5,17 3,94

Kimya 13 1 1 0,75 6 3,07 5,64 4,22

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 3,05 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 12 7 10,25 26 10,04 15,52 11,81

Toplam: 286 94 38 84,50 30 98,14 113,21 99,13

Matematik D AB Eb D e   d  e    B    b  b BcD  B  

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri AeEaC   E Ed D C         c bEA E  B  Aed

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARGEŞ ÖZDEMİR 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,895 215,890 13 67 67 188 485

SAY 398,780 278,750 2 20 20 52 75

EA 312,470 251,180 6 25 25 60 102

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 10 10 7,50 38

Matematik-2 31 28 2 27,50 89 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 7 1 6,75 75 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 35 3 34,25 86 13,22 17,42 13,06

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,92 5,17 3,94

Kimya 13 10 1 9,75 75 3,07 5,64 4,22

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 3,05 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 29 9 26,75 67 10,04 15,52 11,81

Toplam: 286 154 42 143,50 50 98,14 113,21 99,13

Matematik DCABCECADDCDAdBBDBAdADBDE CADEEEBBD DeCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEBCaCBEbEABDACCEDDABb  DBbEAaEcDBaDAad

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ARSLAN 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 290,758 215,890 4 10 10 17 64

SAY 255,962 278,750 15 94 94 241 580

EA 338,582 251,180 2 8 8 15 23

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 18 0 18,00 100 4,59 2,31 2,24

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 1,23 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,15 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 30,00 75 8,72 4,83 5,34

Matematik-2 31 15 3 14,25 46 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 15 3 14,25 36 13,22 17,42 13,06

Toplam: 286 125 31 116,98 41 98,14 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBdbcadeAabADBAECD

Cevap Anahtarı B CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCEBDBCADEADBAECD

Matematik DCAaC CAD CDA BBDB     bd     E         

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AYAZ 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,278 215,890 16 88 88 244 642

SAY 259,677 278,750 12 91 91 238 564

EA 230,267 251,180 17 102 102 260 707

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Matematik-2 31 8 8 6,00 19 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 3 0 3,00 33 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 11 8 9,00 23 13,22 17,42 13,06

Fizik 14 4 1 3,75 27 3,92 5,17 3,94

Kimya 13 2 6 0,50 4 3,07 5,64 4,22

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 3,05 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 9 9 6,75 17 10,04 15,52 11,81

Toplam: 286 98 37 88,48 31 98,14 113,21 99,13

Matematik D AB aCA adDe B  e  d  c    D a B    BC 

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri  D B C  a   B cd E b  Cc ec E bb  B  A  

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYL AN     YILMAZ 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 311,928 215,890 2 5 5 8 32

SAY 182,853 278,750 23 126 126 324 990

EA 248,915 251,180 16 95 95 224 571

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1

TYT Fen 20 3 4 2,00 10

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 4,59 2,31 2,24

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 1,23 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,15 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 11 24,25 61 8,72 4,83 5,34

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 0,65 0,23 0,37

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 0,59 0,28 0,76

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,18 0,07 0,24

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,11 0,04 0,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,14 0,06 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 46 25 11 22,25 48 1,67 0,69 2,10

Matematik-2 31 0 2 -0,50 -2 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 13,22 17,42 13,06

Toplam: 286 105 46 93,50 33 98,14 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 eCADDcBDEACACDAcdaBCABEBCa ac AadADBdECD

Cevap Anahtarı B CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCEBDBCADEADBAECD

Sosyal-2 CDDBcC e aEEBabDEDEACaCcAaCEAAA  cEBDebB      

Cevap Anahtarı B CDDBECABADEEBBADEDEACECDACCEAAACBBEBDCABACBDBA

Matematik cd                                      

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Şiirde Ahenk 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 0 50
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ilişkilerde ve Türk dış politikasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 2 2 0 100
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 1 0 100
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 1 0
Çıkarım 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 2 2 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Tanım ve Önerme 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY BAŞARICI 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,278 215,890 16 88 88 244 642

SAY 340,202 278,750 6 57 57 144 263

EA 265,712 251,180 13 82 82 187 411

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Matematik-2 31 19 5 17,75 57 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 4 0 4,00 44 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 23 5 21,75 54 13,22 17,42 13,06

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,92 5,17 3,94

Kimya 13 7 1 6,75 52 3,07 5,64 4,22

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 3,05 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 25 9 22,75 57 10,04 15,52 11,81

Toplam: 286 126 34 117,23 41 98,14 113,21 99,13

Matematik DCABCECADDCaAbBBDBdB D ac     EEBBD     

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEBCCeeaEEABDACeEDD     DBbEADadbB eACB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 1 33
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR PARLAK 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,078 215,890 8 49 49 136 374

SAY 425,173 278,750 1 8 8 20 30

EA 317,098 251,180 5 23 23 46 84

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 31 25 2 24,50 79 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 8 0 8,00 89 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 33 2 32,50 81 13,22 17,42 13,06

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,92 5,17 3,94

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,07 5,64 4,22

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 3,05 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 10,04 15,52 11,81

Toplam: 286 163 26 156,50 55 98,14 113,21 99,13

Matematik  CAB ECADDCDAdBBDBA ADBDE CADEaEBBD DBCB

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEeCCCaEEEABDACCEDDABaEeDBDEADEaDBCDACB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM MEN EŞE 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 256,663 215,890 7 19 19 32 152

SAY 222,160 278,750 18 110 110 274 743

EA 286,615 251,180 7 55 55 129 242

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 4,59 2,31 2,24

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 1,23 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,15 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 13 23,75 59 8,72 4,83 5,34

Matematik-2 31 9 5 7,75 25 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 1 2 0,50 6 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 10 7 8,25 21 13,22 17,42 13,06

Toplam: 286 101 38 91,50 32 98,14 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 CCADDEBDEACbbeAddbBCcBEBCaBDcCAbdADeAEeD

Cevap Anahtarı B CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCEBDBCADEADBAECD

Matematik baABeEC  DbDA B D             caBc      

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 0 3 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK GÜLTEKİN 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,115 215,890 14 81 81 226 585

SAY 294,543 278,750 10 76 76 201 446

EA 250,230 251,180 15 94 94 222 557

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 31 10 4 9,00 29 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 6 1 5,75 64 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 16 5 14,75 37 13,22 17,42 13,06

Fizik 14 7 1 6,75 48 3,92 5,17 3,94

Kimya 13 5 3 4,25 33 3,07 5,64 4,22

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 3,05 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 15 11 12,25 31 10,04 15,52 11,81

Toplam: 286 112 35 103,25 36 98,14 113,21 99,13

Matematik ABD EE ECADD    ee d      c    C EBBD eB

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BD DEe C  E E ceACCE  A d  a bEAbceee  A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,110 215,890 12 64 64 176 457

SAY 163,048 278,750 24 129 129 337 1062

EA 219,673 251,180 18 106 106 274 773

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 11 18,25 46

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 4,59 2,31 2,24

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,23 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,15 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 12 21,00 53 8,72 4,83 5,34

Toplam: 286 57 24 51,00 18 98,14 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 CCADeaBDcACcCDAEBDeCABEBCEaDaeeaEcc   C 

Cevap Anahtarı B CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCEBDBCADEADBAECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 1 0
Şiirde Ahenk 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET FİDANCI 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 312,700 215,890 1 4 4 7 31

SAY 298,262 278,750 9 74 74 195 429

EA 375,962 251,180 1 2 2 3 3

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 12 3 11,25 63 4,59 2,31 2,24

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,23 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,15 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 7 28,25 71 8,72 4,83 5,34

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 0,65 0,23 0,37

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,59 0,28 0,76

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,07 0,24

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,14 0,06 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 46 9 2 8,50 18 1,67 0,69 2,10

Matematik-2 31 23 2 22,50 73 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 7 1 6,75 75 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 30 3 29,25 73 13,22 17,42 13,06

Toplam: 286 147 32 138,73 49 98,14 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 ADCCEBDEBDc C CD EBDBecBEACEBDBCecaDDeAE

Cevap Anahtarı A ADCCEBDEBDEACACDAEBDBCABEACEBDBCADCDDBAE

Sosyal-2 DECDDBECAdb                                   

Cevap Anahtarı A DECDDBECABACEEBBADEDEADACCECAAABBCABEBDCABACBD

Matematik ABDCEc ECAeDCD  BBDBAB  BDE CADCBEBBD Da

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 0
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 0 67
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ilişkilerde ve Türk dış politikasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 2 0 0 0
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Tanım ve Önerme 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK YASA 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 160,688 215,890 25 129 129 336 1049

SAY 143,958 278,750 25 131 131 341 1074

EA 169,205 251,180 25 129 129 337 1046

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 3 1 2,75 7

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 0 2,00 33 1,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 8 6 6,50 36 4,59 2,31 2,24

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,23 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,15 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 12 11,00 28 8,72 4,83 5,34

Matematik-2 31 2 1 1,75 6 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 2 1 1,75 4 13,22 17,42 13,06

Toplam: 286 27 17 22,75 8 98,14 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 AD    DdB EACceD Ed  beBbAaEdc  e C c  E

Cevap Anahtarı A ADCCEBDEBDEACACDAEBDBCABEACEBDBCADCDDBAE

Matematik A    E   b                              

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 0 0 0
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 0 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 1 2 33
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN TUZLUOĞLU 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,753 215,890 18 110 110 277 703

SAY 301,360 278,750 8 73 73 193 419

EA 254,068 251,180 14 92 92 216 522

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 16 18,00 45

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 31 16 9 13,75 44 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 6 2 5,50 61 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 22 11 19,25 48 13,22 17,42 13,06

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,92 5,17 3,94

Kimya 13 3 7 1,25 10 3,07 5,64 4,22

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 3,05 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 18 19 13,25 33 10,04 15,52 11,81

Toplam: 286 117 64 101,00 35 98,14 113,21 99,13

Matematik AaDaEE ECbaDCc dBaDBA   BDE CbcCBEBcD eB

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDAeEeCCaBEdEeccACCd e ab dedbEAacebBCDA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 0 67
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YAĞCI 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 163,415 215,890 24 128 128 334 1040

SAY 218,798 278,750 19 111 111 279 764

EA 192,145 251,180 22 123 123 319 966

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 15 20,25 51

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19

TYT Fen 20 6 11 3,25 16

Matematik-2 31 8 3 7,25 23 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 2 1 1,75 19 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 10 4 9,00 23 13,22 17,42 13,06

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,92 5,17 3,94

Kimya 13 4 5 2,75 21 3,07 5,64 4,22

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 3,05 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 10 17 5,75 14 10,04 15,52 11,81

Toplam: 286 70 56 56,00 20 98,14 113,21 99,13

Matematik ABD dE E Aa CD  e              C E a    

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri c  DEdabe  a Abc Ce   AabEBad Ec cee C A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DENİZ ÖNDER 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 180,348 215,890 21 122 122 318 950

SAY 252,708 278,750 16 96 96 244 595

EA 217,303 251,180 20 109 109 284 801

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31

TYT Fen 20 8 10 5,50 28

Matematik-2 31 9 1 8,75 28 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 3 0 3,00 33 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 12 1 11,75 29 13,22 17,42 13,06

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,92 5,17 3,94

Kimya 13 3 0 3,00 23 3,07 5,64 4,22

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 3,05 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 11 10 8,50 21 10,04 15,52 11,81

Toplam: 286 86 40 76,00 27 98,14 113,21 99,13

Matematik   AB  CAa C   B D            EEEB     C 

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri  D cbdbB    Ba CCE         Dbc EeDe  ACe

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 307,588 215,890 3 7 7 11 40

SAY 215,777 278,750 20 116 116 285 794

EA 281,417 251,180 9 64 64 145 286

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,13 68

TYT Sosyal 20 15 3 14,61 73

TYT Matematik 40 22 4 21,45 54

TYT Fen 20 11 5 9,54 48

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 4,59 2,31 2,24

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 1,23 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,15 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 7 24,25 61 8,72 4,83 5,34

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 0,65 0,23 0,37

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 0,59 0,28 0,76

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,18 0,07 0,24

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,14 0,06 0,48

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 46 12 4 11,00 24 1,67 0,69 2,10

Toplam: 286 116 31 107,98 38 98,14 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 CCADDEBDEACbCDeEdbBC BEBd BD    dAe AECD

Cevap Anahtarı B CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCEBDBCADEADBAECD

Sosyal-2 C DB   d  cEB ADEeEACaC                       

Cevap Anahtarı B CDDBECABADEEBBADEDEACECDACCEAAACBBEBDCABACBDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 1 1 50
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 0 1 0
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ilişkilerde ve Türk dış politikasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 2 1 1 50
Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Kültürel Süreçler ve Kültürler Arası Etkileşim 1 0 0 0
Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
İslam ve İbadet 2 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Tanım ve Önerme 2 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ALİ 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,378 215,890 11 63 63 175 455

SAY 340,483 278,750 5 56 56 142 260

EA 266,393 251,180 12 81 81 184 405

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 31 14 4 13,00 42 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 4 1 3,75 42 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 18 5 16,75 42 13,22 17,42 13,06

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,92 5,17 3,94

Kimya 13 9 2 8,50 65 3,07 5,64 4,22

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 3,05 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 25 11 22,25 56 10,04 15,52 11,81

Toplam: 286 133 37 123,75 43 98,14 113,21 99,13

Matematik ABDCEEbE AbDCD  Ba        d CA C EB D  d

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDADEabC BEbEdaaACC DDABC BeebEAbEeDBC A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELMİN ECE ELARSLAN 22 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,588 215,890 15 82 82 229 595

SAY 355,685 278,750 3 44 44 120 203

EA 281,643 251,180 8 62 62 143 284

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 31 21 3 20,25 65 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 6 0 6,00 67 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 27 3 26,25 66 13,22 17,42 13,06

Fizik 14 8 2 7,50 54 3,92 5,17 3,94

Kimya 13 8 2 7,50 58 3,07 5,64 4,22

Biyoloji 13 7 0 7,00 54 3,05 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 23 4 22,00 55 10,04 15,52 11,81

Toplam: 286 131 29 123,75 43 98,14 113,21 99,13

Matematik DCAB ECbD C   BeDBA ADBDE CADEbEBBD  BC 

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Fen Bilimleri ADEB Ce   EeBDAdCEDDAB   cB  A  B B DACB

Cevap Anahtarı B ADEBCCCBEEEABDACCEDDABCEBDBDEADEBDBCDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA BERA GÖNÜL 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,708 215,890 9 54 54 151 399

SAY 331,348 278,750 7 60 60 159 300

EA 273,653 251,180 10 68 68 164 349

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 31 14 1 13,75 44 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 4 0 4,00 44 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 18 1 17,75 44 13,22 17,42 13,06

Fizik 14 6 4 5,00 36 3,92 5,17 3,94

Kimya 13 8 3 7,25 56 3,07 5,64 4,22

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 3,05 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 19 11 16,25 41 10,04 15,52 11,81

Toplam: 286 129 26 122,50 43 98,14 113,21 99,13

Matematik A   EE E AD   A BBDB      E CAcC  BB   B

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BDcDEedC  E  dDBACCE DcdC eb  dA  cDBCeA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN GÖKKAYA 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 170,843 215,890 22 126 126 328 1018

SAY 200,550 278,750 21 123 123 300 900

EA 175,508 251,180 24 128 128 333 1038

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19

TYT Fen 20 6 13 2,75 14

Matematik-2 31 4 15 0,25 1 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 4 15 0,25 1 13,22 17,42 13,06

Fizik 14 5 8 3,00 21 3,92 5,17 3,94

Kimya 13 1 1 0,75 6 3,07 5,64 4,22

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 3,05 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 10 18 5,50 14 10,04 15,52 11,81

Toplam: 286 71 70 53,50 19 98,14 113,21 99,13

Matematik AaDaac Eacebd d cde   d c  B            

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri BbccEeCCbaca A  dC         ededAaEdaeCcA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Tork 1 0 1 0
Enerji ve Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ DEMİR 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 288,745 215,890 5 11 11 18 65

SAY 258,275 278,750 13 92 92 239 569

EA 337,195 251,180 3 9 9 17 25

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62

TYT Fen 20 4 0 4,00 20

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 16 1 15,75 88 4,59 2,31 2,24

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,23 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,15 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 6 28,50 71 8,72 4,83 5,34

Matematik-2 31 13 2 12,50 40 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 2 0 2,00 22 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 15 2 14,50 36 13,22 17,42 13,06

Toplam: 286 122 19 117,25 41 98,14 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 CCADaEBDEACACDAE DdCABEBCEBacC  EAcd ECD

Cevap Anahtarı B CCADDEBDEACACDAEBDBCABEBCEBDBCADEADBAECD

Matematik D AB ECADD    BaDc        C  EEE      C 

Cevap Anahtarı B DCABCECADDCDAABBDBABADBDEBCADEEEBBDCDBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 3 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KIZIK 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 261,050 215,890 6 17 17 28 139

SAY 248,013 278,750 17 100 100 251 618

EA 322,448 251,180 4 19 19 36 63

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,75 0,93 1,24

Edebiyat 18 14 2 13,50 75 4,59 2,31 2,24

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,23 0,88 0,95

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,15 0,71 0,91

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 27,00 68 8,72 4,83 5,34

Matematik-2 31 16 1 15,75 51 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 4 1 3,75 42 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 20 2 19,50 49 13,22 17,42 13,06

Toplam: 286 108 28 101,00 35 98,14 113,21 99,13

Edebiyat-Sosyal-1 ADCCEBDEBDEACACcAEc  CABa CEBaBCAcCaDceE

Cevap Anahtarı A ADCCEBDEBDEACACDAEBDBCABEACEBDBCADCDDBAE

Matematik ABDCEE ECADD DAAd DB             EBBe  B

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 2 0 100
Şiirde Tema 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 3 2 1 67
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / İkinci Yeniler 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 0 50
VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri medeniyete katkısı bakımından değerlendirir.1 1 0 100
Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ YILMAZ 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,095 215,890 20 120 120 306 803

SAY 271,428 278,750 11 85 85 223 516

EA 203,765 251,180 21 121 121 310 901

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,25 58

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 31 5 4 4,00 13 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 5 4 4,00 10 13,22 17,42 13,06

Fizik 14 7 5 5,75 41 3,92 5,17 3,94

Kimya 13 8 1 7,75 60 3,07 5,64 4,22

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 3,05 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 22 8 20,00 50 10,04 15,52 11,81

Toplam: 286 96 39 86,25 30 98,14 113,21 99,13

Matematik da CEE aCAe                             

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri aD DEBbCa EbEbDBACCE DA   eaBDEA c DB  A

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Özel Görelilik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR DENEME KULÜBÜ AYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYDIN 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 170,245 215,890 23 127 127 331 1023

SAY 197,140 278,750 22 125 125 311 928

EA 179,755 251,180 23 127 127 331 1028

Katılımlar: 25 131 131 341 1075

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13

TYT Fen 20 5 12 2,00 10

Matematik-2 31 3 4 2,00 6 10,25 13,44 9,80

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,97 3,98 3,26

Matematik 40 3 4 2,00 5 13,22 17,42 13,06

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 3,92 5,17 3,94

Kimya 13 1 2 0,50 4 3,07 5,64 4,22

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 3,05 4,71 3,64

Fen Bilimleri 40 6 15 2,25 6 10,04 15,52 11,81

Toplam: 286 64 50 51,50 18 98,14 113,21 99,13

Matematik AaD  E   da  b                          

Cevap Anahtarı A ABDCEECECADDCDAABBDBABADBDEBCADCBEBBDCDB

Fen Bilimleri  D cda bb b d    eaE       eeedA Ee  CcA

Cevap Anahtarı A BDADEBCCCBEEEADBACCEDDABCEBCBDEADEBDBCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlarda Periyot-Grafik 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 0 0
Tork 1 1 0 100
Enerji ve Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri (Aldehitler ve Ketonlar) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hormonların özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevini açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Canlılar ve Çevre 1 1 0 100
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