
SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,150 315,560 102 138 151 3198 47522

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 82 25 75,75 63 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe aCEA CC  D  DDBCEd bCAACBEAaDBbdCcAbecEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal bACaEBAEDCedecABADcD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAECADE DDBDBBBA    CDEBdcEBA e

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DAbdaEDDEAE DAAbCeAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,453 315,560 67 94 99 1838 27202

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 93 17 88,75 74 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACCBCDEBDDBCbB DCAACBEABDBbECdADABECBc

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBbDAEabdAADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik D CEBCABAEC  ECDDBe BBA AADCCBB DE A eED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CabEDdDAE eADEeBABee

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,562 315,560 175 226 278 7210 112252

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 24,01 24,73 16,54

Toplam: 120 47 16 43,00 36 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe eC A CC  cEceDBCEeeDCAACB     aECcADdBEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACBEBdEDbABA AaAbDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BAD CEdbCBA  eD                E        

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 1 43
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,581 315,560 156 203 241 5752 86750

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 64 36 55,00 46 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EdACCdCb BDD CEBdDCAAeeEABDebcCdADceECBb

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal eadDAcDe dADAcADDDAa     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DdCEB AcAEdADECa  DB B   c  CcB    A   c

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen daabDADAE bADEbBAdAe

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KEREM YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 440,129 315,560 31 46 47 719 10794

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 103 13 99,75 83 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAAbCdCDEeDDBCEBCDaAACBEAaDBEECdADAcECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBEDAEDCBAADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBdAcAEC DECDDBD BBAE ADCCBBADdBAAeED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CEbEDADAE DADECBABeA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,188 315,560 163 210 250 6265 95364

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 60 35 51,25 43 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe bCEdACCBBbEeeDBCEBCDCAdCBcABDBaECcAaABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal edeBEeAbDbAdAcABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik  A  CEd CcA Cd E D  c  BA      Ea    A  

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen edadebDeEeE DbA Cadd

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,235 315,560 101 137 150 3193 47472

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 83 28 76,00 63 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAAbC CbEBDDBCEdCDCdACBdAaDBadCEAeABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal daEDAEcb AADAcADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEdCABAEC DECDbcDBBBAa A dCBBeDE A  Ee

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen adebDADA DDADEbcABdA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YURTTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,922 315,560 130 172 200 4410 65726

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 73 29 65,75 55 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe bCEAAbCBBaEdeDBCEBbbaeACBEABDBEECEADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal edCddcbEeCABADABADDe     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEB bBAEC aECDD  B    c   a BA E    

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACdbbDeEAE bdAdCeAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN S 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 449,157 315,560 21 34 35 474 7065

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 106 11 103,25 86 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EeACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBEDdEDC AADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAECdDECDDBDdBBAEAAbCCBBADEBAAeED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen  d bDAeAEDDAeEeBABAA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTI R 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,374 315,560 183 236 290 7790 122554

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 24,01 24,73 16,54

Toplam: 120 44 26 37,50 31 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe eCEbACe  D BaDBCbcdaCAACBEABDBbECbbcABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal ebdBEBcEDbbcAabBADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik  e  CEBCbBAb  a     D           c   B   

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALANUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,604 315,560 178 231 283 7439 116166

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 24,01 24,73 16,54

Toplam: 120 44 12 41,00 34 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACCeCb eeb C BCDCAACBE BDBaECdAeABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal dBEDdEbCd ADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik         A                               

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 466,860 315,560 9 15 16 158 2377

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 111 9 108,75 91 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACCBCDEBeDBCEBdDCAACBEABDBbECEADABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal dBEDAEDCBAADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEcCABAECADECDDBeBBBAEAADCCBBADEBcAeED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CdDEDADAEDDADECBABAA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,838 315,560 47 71 72 1332 19297

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 99 20 94,00 78 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCaAACCeBDEBDDBCEBCbaAACBEAaDBaECEADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal eACBEdAEDCABAbeBADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEcCCBAECADECDDBDBBBAEeADCDEBADEBAAe

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DdCdbbDeEAdDDAb CBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,322 315,560 78 108 114 2121 31577

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 25 9 22,75 57 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 90 17 85,75 71 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe E ACC CDEBbDcCEBCDCAACBEABDBEECEADeBECB 

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBEeAEDCB A ABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEdCABA dbcECDDBDBB cEAAbCCcBA dB   Ea

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CabbDADAEDD  ECBABdA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,202 315,560 96 128 136 2810 42011

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 85 22 79,50 66 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACCBCDEdDDBCEBdDaAACBcABDBb CacbABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBEeAEDCdcA ABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik D CEdCABAE  cECDDBDBBBA AAbCCBBAD  A    

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CdcEDAcAE DbDEbBeBbb

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 19 -3,75 -19 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 5 24 -1,00 -3 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 1 6 -0,50 -5 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 6 30 -1,50 -4 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 16 100 -9,00 -8 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe eCccbCdaeccdeeaCbdebadAbecdcDadEadAeeedb

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal cdbadccEcabddedceaab     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik abDdacBCbccdddcabbadDeBac cdbbac dDac  a

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen abebbdaeEcbcaeccdBec

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGÜNE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,887 315,560 179 232 284 7547 117858

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 47 30 39,50 33 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAbCeBCDEe DBCEdCDCAACcbAaDBEECEbDbB Ccc

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal   dbdd CB A e ADDDAe     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik a ea  A     eEba a    b     C           

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen eE bDA bE  bDEC  BcA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,739 315,560 135 178 207 4643 69052

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 70 25 63,75 53 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAAbCBCbEBeDBCEdCaaAAC EbBDeaECdA ABECB 

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal    bdEDbcAA ABAbDDAa     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEadABA C DECDD    Bb     C BADd AA   

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CdbEDADAd c eECBABAA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,755 315,560 177 229 281 7394 115462

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 47 24 41,00 34 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCaAACC  DadbD CEd DCAACcEbaDBaE EA eBEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal e CcddcdDCABA ABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik  A  CEe CcA   c  a                      

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DAe  Ebe       bCB B

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,448 315,560 166 213 254 6353 97211

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 54 14 50,50 42 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACC CD  DDeCEBbDCAACBEABDBEECdA AcEC  

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal     dEaC AA Ad DDD B     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik   CEBCABAEC cE D  e   A      B          

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen eabbD e      E      

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA UYGAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,818 315,560 121 162 184 4048 60726

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 76 29 68,75 57 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEeACCdBDEdeDBCEBCDaAAeBaABDBaECcADAdEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal cA BdBcbabABADAaAbDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BAD CEBCCcAECbDECDDeDB BA A DC EBAD  A  

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen eded bDbE d cAA CB B

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFENUR DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,923 315,560 113 149 165 3473 51704

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 7 0 7,00 35 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 78 17 73,75 61 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEcdCCBBDEBeDBCEBCbaAACBEAaDBEdCcADbBEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACBbBAEDeAcAcAaADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik  AD CEBCCBA C DECDDBeB BA  Ab  EBADc A  

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen D    E DE       CBA 

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,523 315,560 114 150 167 3537 52527

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 80 28 73,00 61 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe eCEdAbCBBbbdeDBCbBCDCAACBEABDBbECdAeABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DbCBaBAEDCABADeBADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEcCCcAEC DE D BcdB    A  DEB bcBA e

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DAddabDDEbE eAAbCBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,522 315,560 168 216 260 6626 102090

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 57 37 47,75 40 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe  CEdAbCeBaaeDDcCbdCDCAACBEAaDBEdCaAbABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal cdb EBbdcCAdA ABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik cA  CEd CBAEC DEdD  eBe       c         

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DdeabEDeEAc ebebCBAd

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,947 315,560 116 153 170 3601 53480

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 77 18 72,50 60 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAAbCBCDEBeD CEBCbCAdCBEbdDBEECbbD BECB 

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal  BEedEDa  ADA ADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik D CEcCABAEC cECDD e BBA     CBBAD  A  ED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen a DEDAeAd  AbEC ABA 

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,531 315,560 52 77 78 1433 20869

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 97 18 92,50 77 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAACCBB EdbDBCEBCDaAACBEeBDBEECEAbABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DAeabeeEDeABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBdCBAECADECD BDBB d AADCDEBAeEBAAb

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACdbEDDEAE DAdACBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,382 315,560 63 90 91 1622 23619

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 95 17 90,75 76 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EdACCBCDEBDDBCEBCDaAACBEABDBEECbADABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal C dcAEDeceADeBbDDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCcBCABAECd ECDDBDBBBA AAbbCc ADEBA  ED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen b aEDADAE DADECBABAA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU TURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,551 315,560 61 87 88 1577 23025

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 97 23 91,25 76 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EdACCddaEabDeCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal eedDAEDbBcADeBAbDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAECdDECDaBDBBBAEAADCCBBAbEBAAeED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CdbEDADAEcceDECBABAA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,004 315,560 49 73 74 1355 19687

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 96 11 93,25 78 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEeACC  cEdDDaCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DAe b eEDaABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAEC  ECDDBDBBBAEAb C EB DE A  

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACdbEDDEA DDAAACBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,912 315,560 126 168 196 4360 65071

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 21 8 19,00 63 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 26 8 24,00 60 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 73 26 66,50 55 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe cCEdAbCBBDEB D CEBCDCAACBEAB BEECc  ABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DdC E  ac AB cABADDb     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCecbECcaECDDBeBBec AADCD   DEBA  

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen edCdaEc Ee  ebA aB B

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,873 315,560 164 211 251 6297 96211

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 56 21 50,75 42 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACCBCDEeDDBCEB DCAc BEAcDaEd dADeBECcD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal dcbcbEDCBAADABbDDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik c CccCABAE   E D          e Cc          

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen   DEb e          BA 

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,059 315,560 98 132 140 2967 44263

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 30 0 30,00 75 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 81 12 78,00 65 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe      CC BDE eDBCEBdDaAACBE BDBbECdADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal cde  B E CABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAEC DECDDBDBB       DEBA EBAA 

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen cd  b DDEbE DAA CBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,572 315,560 60 86 87 1576 23008

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 97 23 91,25 76 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAACCBBDadbDaCbBeDaAACBEABDBbECEADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal cdeaEBcEeCABAbABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBdCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBAeEBAcC

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen cACEaEDeEAEDDAAbCBcB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,971 315,560 40 62 63 1140 16638

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 100 17 95,75 80 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEcdCCBBeEBeDBCEBCDCAACBEAdDaEECEADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACBdBAEDbABADeBADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BAaCCEBCCBAEC DECDDBDBBBAEAADCDEBADEBA C

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen edbdbEDeEA DDAAdCBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,750 315,560 81 112 119 2305 34070

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 91 26 84,50 70 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe eCaAACCBBcEBeDBCEBCbCAACeEAaDBEdCEAbABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal Dde dBAdDbABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAECdDECDDBDBBBc AADCDEBADEBA e

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen eACdbEceEAdDDAAbCaAe

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 437,119 315,560 33 50 51 810 11902

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 103 17 98,75 82 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACCeCbEBeDBCEBCDaAACBEAaDBEcCEbDABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBEDAEDCdAADABADDDAa     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAECdcECDDBDBBBcEAeDCCBBADEBAAeED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CdbEDADAEeDADECBABAA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 470,788 315,560 7 10 11 113 1644

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 112 8 110,00 92 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEcAbCBBDEBDDBCEdCDCAACBEABDBEECdADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACabBAEDCABADABAbDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAECdDECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT EFE ÖZYILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 477,545 315,560 5 6 7 59 943

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 114 6 112,50 94 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAACCBBDEBbDBCEBCDCAACBEABDBEECdADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACBEBAEDCABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAECADECDbBDBBBAEAADCaEBADEBAAC

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACEcEDDEAEDDAAdCBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YAĞIZ CANPOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 478,540 315,560 3 4 5 42 686

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 114 5 112,75 94 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe aAACCBCDEBeDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CaEDAEDCBAADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik D CEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBAeEBAACED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CEDEDADAEDDADECBbBAA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 435,076 315,560 36 53 54 879 12799

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 102 15 98,25 82 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEcACCBBDEB DBCEBCDaAACBbABDBEECEADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DAC bBAEDbABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCdcAECADECDDBDBBBcEAAbCDEBdDEBcAC

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACEbEDDEA DcAbdCBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK BESNİLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 231,401 315,560 185 238 297 8408 134821

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 1 6,75 17 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 31 8 29,00 24 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCE                               A bBEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal      BdbD ABA A          

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BAD CE d cAE  aE D    B                 

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen       DDEA   b cCBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 451,008 315,560 19 32 33 448 6691

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 36 0 36,00 90 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 106 10 103,50 86 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EdACCBCDEBDDcCEBCDCAAdBEABDeEECdAbABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBEDdEDCBAADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAE ADECDDBDBBBA AADCCBBADE A CED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CdbEDADAcDDADECBABAA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 481,466 315,560 2 2 3 30 532

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 115 5 113,75 95 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEAaDBEECdADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACBEBAEcCABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAECdDECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACEDEDDEAEDbAAACBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,130 315,560 71 100 106 1977 29506

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 91 16 87,00 73 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EeACCBCDEBDDBCEdCDCAACBEcBDBbECEA ABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal C EDAEDedAADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik D CEBdABdE  DECDaBDc BA AAbCCBB  EBA    

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CdbEDAeAdDDADECaABAA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,886 315,560 184 237 294 8275 132166

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 24,01 24,73 16,54

Toplam: 120 38 26 31,50 26 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAAee      DcCEdbD AACBcAeDBbdCaAb  EC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal Dbeeb  E CAcADeeADD      

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik  AD CcBdecA CcaEdDcB                    

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,834 315,560 97 130 138 2936 43864

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 85 26 78,50 65 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEcACbBBDEBeDaCEddDCeACBEAaDBEcCEAbeBEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACBEdAbDCABAcABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BAD CEBdCcAEC DECDDBD BBA AADC EBADE A e

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen eAbdbbDeEA  DAAdacAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 448,361 315,560 22 35 36 496 7403

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 106 14 102,50 85 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe eCEAACCBBDEBDDBCEBCDaAddBEABDBadCcADABEd

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACBaBbEbbABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACEbEDDEAEDDAAeCBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 470,708 315,560 8 11 12 115 1669

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 112 7 110,25 92 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAACCBB EBDDeCEBCDCAACeEABDBbECEADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACBdBAEDCABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACdDEDDEAEDbAAdCBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,039 315,560 181 234 286 7607 119088

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 50 43 39,25 33 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EcbbCBCbE eDaCcBdaaAACBEeBDBdaCcA bcEdBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal C dbdEabB AcAcbD Dd      

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEcdAaAEC DECDc cB        C B e  A  E 

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen ddbbcdDA   AeEbBdd b

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,419 315,560 136 179 208 4655 69263

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 71 28 64,00 53 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe E Abe CDEcbDBCbBCDCAACBbABDBadCEAbbBECB 

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CaEDAEDbB ADedADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik D CE CABAEdAcEbDb  B BA   DCCcB   BA    

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CabED Dbd DeeECcABee

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU KAŞARCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,251 315,560 133 175 204 4515 67419

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 2 4 1,00 10 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 18 12 15,00 38 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 13 0 13,00 65 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 71 26 64,50 54 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe  CEAcbCBcDE eDcCE CDaAACBdcBDBEdCEADABdC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DAe EaAEDbABA  BAbDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik eAc CEadCcAEC cECDD eBBBA dA  adBcaE    

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DA   EDDEA   AAACB B

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEFE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,387 315,560 169 217 262 6672 102878

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 24,01 24,73 16,54

Toplam: 120 53 21 47,75 40 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe bCEeACe   E eD CbBCDaAACBEcBDeEEaaAeABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal  dCa B EcCAe D BADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BAe CEddCBAEadDE DDB   Bc     DE   E A  

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 436,756 315,560 34 51 52 832 12152

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 103 17 98,75 82 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAAbCBCDEeeDBCEBCDCAACBEABDBbECdADABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal daaDAEDCcAbDABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAECdaECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAAeED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen bcbEDADAEDDADECBABbA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,524 315,560 111 147 162 3409 50791

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 81 27 74,25 62 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAdCCBCDEdDDcCdBCDCAACBEABDBEaCEbDABECBb

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBEDdEDaBeAbeeADcDdB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DdCEBCABAECAaECDbBDBBBA  AbCCB  D     E 

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen eaaEDdDbd D bECBABeA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,185 315,560 151 195 228 5315 79409

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 65 25 58,75 49 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe  CEAeCe BDEBeDeCEBbbaAAbBEABDeEECEA ABEd

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal D   d AEaeA A ABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BA  CEBCCaAEC   dDbBe  Bc  A C    DdBA  

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DA a EDeEbb b A CBbB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN COŞANDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,524 315,560 171 220 269 6955 107564

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 53 30 45,50 38 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAAbCeB E aDBCEBCaaAACBEbaDaEcCEbDABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal cAdaEBAEDCAdAeeBADDa     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik aA  CEaC cAECeDEbD ce  Beb   C          

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen        e         ede

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,842 315,560 117 154 172 3646 54116

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 77 19 72,25 60 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEcACCdBDEBDDBCaBCDCA CBEAaDBEECEA eBEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal ed  Ed EDbA ADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BAD CcdCCBdE  DECDDBD  BA AAbCDE  c     

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DA aeEc Ec DDAA Ca B

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,895 315,560 62 88 89 1600 23360

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 95 16 91,00 76 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EdAbC CDE DDBCEBCDCAACBEABDBbECEADABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CaEDAEDCBAADABeDDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik D CE CABAEC cECDDde BBb  ADCbcBdDEBAACED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CdaEDADAE DADECBABee

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,091 315,560 79 110 117 2163 32200

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 90 19 85,25 71 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEdACCBBDEBeDBCbBC CAA BEA DBEECdAbABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACadBAbDeABADABADDb     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEdCCBAEC DE DDB    Ab ADbDEBADEBAce

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DAbdDE DEAEDDAAeeBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAT BÜYÜKDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,506 315,560 152 197 230 5338 79848

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 16 11 13,25 44 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 23 13 19,75 49 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 70 46 58,50 49 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EddCeBaDEBDDBCbcdDCAAdBEABDBadecAcbBECBc

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBdDeEDCcAbDcdbDDDAe     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEdCABAEd DEbDDcb cBcdd bCCcBADEcAd ED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen ddbEDdDcEbDAeEeBeeAA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,557 315,560 149 193 226 5220 77821

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 66 25 59,75 50 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCE ACCBBDEBeDBCEBCDCdACBEABDBaECcbeABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal adeBdeAEDbAdADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik cADCCE CC A  Aa         A      EB       

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACdabcDEdc DbeeCe B

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE İNANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,706 315,560 93 125 132 2686 40042

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 26 8 24,00 60 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 87 27 80,25 67 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAAbCdCDEBbDBCEdaDeAACBEABDBEaCEAaABECBc

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal eBEcdbDeBAADeBADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBdABAEa DECDaBDBBBA A ebCcBAaE A  Ea

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CEbEDADAdDDAeECBABeA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CARTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 430,958 315,560 37 56 57 1002 14661

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 101 17 96,75 81 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEcACCBcDEBDDBCbBCDaAACBEAaDBEECbADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DdCBEeAED ABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BAaCCEB CBAECdDECDDBDBBBAEAAebDEBADEBAAe

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACEbEDDEAEcDAdeCBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,095 315,560 145 189 221 5107 76127

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 68 29 60,75 51 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe adACCBCDaBeDBCEaCDaAACBEABDBEceE  bBEC e

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal e  c EcCdeADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAEC  ECDD DBBBAd  b dB     A  E 

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen ddabc e E DAeECebBed

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,199 315,560 129 171 199 4399 65557

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 72 24 66,00 55 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEcACC aD  eDBCEdCDCAACBEABDeaEaEbDABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal cdeabBAEDbABA ABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BAD CEcCCBAEbdDECDbBD BBAa   CDE        

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACa   eEb  DcA C bB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 453,444 315,560 17 30 31 391 5730

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 107 11 104,25 87 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe bCEAACCeBDEdDD CEBCDCAACBEABDBbEC ADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACBEBcEDCABADcBdDDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAECADECDDcDBBBAEAADCDEBAeEBAAC

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACdDEDDEAEDDAAeCBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,107 315,560 48 72 73 1353 19650

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 96 9 93,75 78 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DAeBEeAED ABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAE ADECDDB  BBA    dDEB e BA  

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DAedaEDDEAd  bAACB B

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİRKILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,085 315,560 157 204 242 5810 87845

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 59 17 54,75 46 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAAdC bDEBDaBCEdCDCAACBdAaDBaECdADAcEdBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal dBEcAcDCBAAcABAcDDAa     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAE                              

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CEDE     D   c   B  

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,634 315,560 154 200 236 5628 84636

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 24,01 24,73 16,54

Toplam: 120 59 9 56,75 47 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAb CBCDEBDDBdEd DCAACB AaDBEEC ADbBECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal dBEDAEbCBAAD BADDD B     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik    EdCABAE  cECD      A     CB          

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 0 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,728 315,560 73 102 108 2034 30264

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 90 14 86,50 72 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe adACCBCDEBDDBCEBCDaAACBEAaDBEdCEbDABECBe

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBEDAEDC AADABAbDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEdCABAEC aECDDBeBBBA AA CCaB  d    E 

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen C  EDAeAE D DECBAB A

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EC*  EKİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,421 315,560 159 206 244 6006 91006

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 59 24 53,00 44 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCE AbC BDEBeD CbBCaCAACedbaDBEEC A ABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal  d Bd ccc ABA eaADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BA  CEdCCBAa  cEbDaB   B     CD  A      

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen Dd a bDeE   D A CBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 452,672 315,560 18 31 32 402 5912

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 107 11 104,25 87 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACCeCDEBeDeCbBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal daEDAEaCBAAcABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen b  EDADcEDDADECBABeA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,936 315,560 94 126 133 2747 40962

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 84 16 80,00 67 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACCBCbEBbDBCEBCDCAACBEAaDBEE dADABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal eaE AED   ADABAbDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEB ABAE  DEbDD e  BA AA bCB ADd A  ED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen aEeEDA AbDcA ECBAB b

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 417,617 315,560 55 80 81 1463 21350

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 30 7 28,25 71 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 97 19 92,25 77 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EcACCdCcEBeDeCEBCDCAACBEABDBEECdADABECBe

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal dBEDAEDCBAADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DdCEBdABAEC DcCDDBDBBBAEAADCCcBAedBA  Ea

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CaaEDAeAEDDADECBABb 

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,300 315,560 64 91 92 1624 23654

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 95 16 91,00 76 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEcACCBBDEBeDBCEBCDCAACBEbBDBEECEADABEa

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DAa EBAEabABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAEC DECDDBeBBBA AAeCDEBA b    

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DdCdDEDbEAb DAAeCBAd

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,393 315,560 106 142 156 3274 48522

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 82 27 75,25 63 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe bCEcACCdBDcdeDaCEBC aAbC EA DBEEeEADABEb

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DdeBdBAEDCABAceBAbDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BAD CEdCCBAEC DECDDBDBBBA   e DEBbDEBA e

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACdbbDDEAb DAAdCaAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 473,895 315,560 6 9 10 92 1373

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 113 7 111,25 93 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEdACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBbECEbDABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACBEcAEDCABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAECdDECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACdbEDDEAEDDAAACBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,596 315,560 118 158 176 3774 56023

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 78 27 71,25 59 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe deACC CDEaeDaCEBCDCAdCBEABDBEcCdADABEC D

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal  BEedccbaebceBADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAEC aECDDBDBBBAE A  CBB DE A  Ee

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen Cd EDAeb  DbDECe deA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 455,382 315,560 15 27 28 356 5241

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 108 12 105,00 88 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACCeCDEBDDeCEdCDCAACcEABDBbECEADABECBe

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBEDAEDecAADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAAeED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CEbEDADAEDDADEeBABeA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN ADIYAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,612 315,560 57 83 84 1528 22374

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 96 17 91,75 76 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAAbCBBbEBeDBCbBCDCAAdBEbdDBEECbbDABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DdbBEBAEcCABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAECdDECDDBeBBBA AAeCDEBADEBAAC

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen D   a  DEAEDDAA bBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 462,425 315,560 12 21 22 237 3470

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 110 10 107,50 90 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAdCCBCDEBeDBCEdCDCAAdBEABDBbECEADABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBEDAEDCBAADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAAeED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CdaEDADAEDDAeECBABdA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 477,866 315,560 4 5 6 45 790

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 114 6 112,50 94 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACCBCDEBeDBCEBCDCAACcEABDBEECcADeBECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBEDAEDCBAADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAAeCCBBADEBAACED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CEDEDADAbDDADECBABAA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 437,943 315,560 32 48 49 780 11500

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 103 15 99,25 83 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAcCCdCDEeDDBCbBCDCAACBEABDBEECdADABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CaEDddDbB ADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADbCBBADEBA CED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CdbEDADAbeDAeECBABAA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,309 315,560 108 144 159 3325 49160

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 81 24 75,00 63 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EdcCCBCbEBDDBCEBbaCAACBEABDBEd dAeABECBb

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal e bcbEDCBcADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik D CEcCABeEC cECDD eBBBAc  e CBBADEBA bED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen bd EcA AE  ADEC AB A

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜL ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,676 315,560 144 188 220 5079 75781

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 67 25 60,75 51 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe eCEddCCBBbEBcDcCbdCDCAACc ABDBEECEAD BEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACaEBAEDeABADeBADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BAD CE CCcAE  DECDce    b               

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DA dbEDDEAd  bebCebe

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,187 315,560 66 93 96 1718 25257

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 93 12 90,00 75 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCE ACCBBDEBeDBCEBCDaAACBEABDBaaCdADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal bddBEcAEDCABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BAD CEBCCBAECdDECDDBD BBA AA CDEB DEBA  

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen      E DEAE bAAdCBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,071 315,560 53 78 79 1446 21090

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 29 8 27,00 68 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 97 19 92,25 77 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe bCEcdCCBBDEBDDBCbBCDCAACBEAaDBbECEADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DAeBbB EDCABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBdCcAECb ECDDBeBBBAEAA bDcBAeE AAe

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACcbEDeEAEDDAAACBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,540 315,560 161 208 248 6118 93022

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 60 30 52,50 44 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAACe  aadDDBdEB DCAAdBEABDBbECdAeeBEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal bAC EB cDbABAcABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik  ADbCE CCcA d DE D Be  B      cEB D     

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen Ddad beeE d  dAcCce 

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSU ASİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,090 315,560 176 228 280 7344 114551

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 51 37 41,75 35 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAdCaBCDEaDDBCEBaDaAAeBbAaDBaECcADABECab

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal eBaDeccbcAAcAaADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik D eE     cd aEdDD    BA     Cc          

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CdabD e   b eEec ddA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE EBRAR SERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,355 315,560 155 201 239 5716 86179

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 63 30 55,50 46 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe eeEAACC  bE bDBCdBCDCAACBEbaDBbECcAbABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal edCeEddEDbABAcABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BA  CEB ecAECA ECD Be    bdA  D         

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen D C ebceEc  ebAACaAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN CEYLANDC 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 435,621 315,560 35 52 53 864 12611

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 102 15 98,25 82 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe eCaAACCBBDEdeDBCEBCDCAACBEABDBbECEbDABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACaEBAEaaABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAECcDECDDBDBBBdEAA CDEB DE AAe

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACdbEDDEAEDDAAeCBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,456 315,560 148 192 224 5181 77236

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 67 29 59,75 50 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe bCEeACCBcDEdebBCbdCaaAACBEAcDBEdCEADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DA  E cEbbABAeABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik  AD CEBCCccEC DEeDDB   Be     a         

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DeaabbDbEbd DAAACBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYDIN 61   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,201 315,560 158 205 243 5886 89103

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 61 27 54,25 45 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEcACC   d eD CEdaDCAACBEABDBEadcAeABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DA dEacEbC aADABADDe     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BA  CEdCCcAa  DECDDBD  BA    C          

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen eACdebDeEbE   eba  B

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,149 315,560 125 167 195 4353 64921

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 70 15 66,25 55 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EeACCdCeEdDDBCadCDCAACBEAaDBEECEADABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBaeAEDCBAADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik    E  ABA   c    B   BA     CB        E 

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen    bD DAE eAeECB Bee

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 481,730 315,560 1 1 2 25 457

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 115 5 113,75 95 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe adACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBEDAEDecAADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAbCED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CEDEDADAEDDADECBABAA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,534 315,560 58 84 85 1535 22431

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 97 21 91,75 76 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EdACCBbDEBeDBCEBCDCAACebABDBEECEADeBECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal eBEcAEDCBcAcABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAECADcCDDBDcBBAE AbCCBBAeEBAACEa

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen adaEDADAE DbDECBABed

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SÜMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,743 315,560 182 235 288 7715 121028

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 14 10 11,50 29 24,01 24,73 16,54

Toplam: 120 47 35 38,25 32 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCdAAdCBa E DDBCEBdaCdcdccdcDBbabdbadBEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DdCabBAEDCAcADAeAbDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik  A bCEdbCBAEC aECb c d BAdb  CbE        

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM TEZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 462,632 315,560 11 19 20 225 3389

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 110 10 107,50 90 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCaAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEAaDBbECEADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACBEBAEDbABADABAbDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAECdDECDDBDBBBAEAADCDEBAeEBAAC

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen aACdDEDDEAEDDAAeCBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,209 315,560 69 96 101 1846 27326

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 7 3 6,25 63 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 94 22 88,50 74 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EdACCBCDEBeDBCEddDCAACBEABDBEdCEADbBECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal eaEDdEDbB ADABAbDDAe     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAECAeECDDB BBBA  ADCCBBAebBAAeED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CdbEDADbEDDAeECBABbb

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,703 315,560 105 141 155 3262 48357

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 81 23 75,25 63 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACCBCeEdeDBCEBCbCAAdcEAaDBEECEAbeBECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CcdDbEDCBAADccADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik D CEdCABAE    CDDBDBaBA A ebecBA      ED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen   bEDAeAE DADEeBABAA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,200 315,560 137 180 209 4669 69423

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 70 23 64,25 54 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAACCBBDEBeDcCEddDCAACBEAaDeEECaADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACBE AEDCAdADeaAbDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BAeC EBd BAEC bECD Bc  BA     D B       

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen Dd b EDeEA   de dab 

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ŞENER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,370 315,560 153 198 231 5428 81309

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 63 20 58,00 48 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe E ACCdCDEe  eCEBCDCAACBEABDBbECEADABdC D

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal b E AED  cAD BADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik   CEeCAa bCdDECD Be   A      B          

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CE EDded  DbedCc Be 

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,421 315,560 75 104 110 2050 30426

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 91 17 86,75 72 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAACCBB EdbDBCEdCDCAAdBEABDBEECcAbbBEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DAd b AEcCABAeABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAECAaECDDBDBBBc AADCDEBADEcA C

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen       D EAEDDbAebBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 27 0,25 1 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 14 -1,50 -8 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 5 24 -1,00 -3 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 5 28 -2,00 -5 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 3 15 -0,75 -4 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 17 84 -4,00 -3 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe bd aCBaccdDcdbEa   d ddabeDcdadcc dcEaaD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal  Bc bc b debcaeDbebd     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik aaCEddecbcad adcacDBdcdabdadCccb  ac    

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen eEabcd cbcbd dbaABde

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 5 14
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 443,414 315,560 26 40 41 621 9475

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 103 9 100,75 84 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe  CE ACCBBDEBeDBCEBCDaAACB  aDBbE db ABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACBEBAEDCABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAECdDECDDBDBBBAEAA CDEBADdBAAC

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACEDEDDEAc DAAACBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,594 315,560 180 233 285 7563 118132

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 45 21 39,75 33 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EeAbC Cb  DDBCbBbDCAbCBEd DBaECdADbBECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal  BEbbEDCB A AdADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik   dac b A        B a  e      c          

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen    b          C  B A

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 190,111 315,560 186 241 306 9041 148191

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 13 9,75 24 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 21 22 15,50 13 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAAdbeCD BcD  E  a   bdc  D EbdcA cBE a 

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal d dc Ec d      DDDA      

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik    a C  A    E         c     a          

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen             e       

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 4 14
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEM* 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,285 315,560 100 135 147 3150 46922

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 82 23 76,25 64 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe acA CBCbEdbDeCEBCDCAACBEAaDBE CEA eBECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal  aEDbdbbBdADAdADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBdeBAEC DECDDBD BB  AA  CcBADE AA  D

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CEaEDeeAc DAeECBAB A

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 1 25
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İ EMİR ÖZGAN 391   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,280 315,560 86 117 124 2399 35400

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 90 26 83,50 70 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACC CDEecDBCEBdbCAddecABbBaEebADeBEbBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal daEDAEDCBAADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAECAcECDDBD  BAEAA CCcBADEBAACED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CbbEDdaAcDcADECBbBeA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 6 14
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,012 315,560 99 133 145 3120 46480

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 81 18 76,50 64 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEcACCB bEeDDBCbBCDaAACBEABDBEECEdDABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DAdad AEcbABAD BADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCcAEC  E DD  B     A CeEBAe  A  

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DA aDEDDEA  bAAceBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 430,215 315,560 38 59 60 1033 15041

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 100 14 96,50 80 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACCdCDEBDDBCEB DCAdCBaABDBEECdADABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBEDAEDCBAADABADDD*      

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAECcaE DDBDBBBA eADdCBBADd A CED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CcbEDAcAEDDADECBAeAA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,841 315,560 42 66 67 1221 17811

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 99 17 94,75 79 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCE ACCBBDEaDDaCEBCDCAACBEABDBbECdADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DdeBEBAEDbABADABAbDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BAD CEBCCaAEC cECDDBeBBBAEAbDCDEBADEBAAe

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACEcbDDEAE DbAdCBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÖNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,509 315,560 167 215 257 6466 99266

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29 24,01 24,73 16,54

Toplam: 120 55 22 49,50 41 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe bCEAACCa  E   eCbBeDaAACBEbBDBbECdADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal Dda EBeEDCAdADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik adD CEd CcAaC DE DcB    c     bEaAD  A  

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KESİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,189 315,560 112 148 164 3460 51537

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 79 22 73,50 61 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe bCa ACCdBDEeDDcCbBCDCAACBEAaDBEECEAbABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACeEBcbDeABADeBADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCcBCbBAEC DECDD   BBe     D  A      

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen Dde DbDDEAbDDbAAeBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,589 315,560 70 99 105 1961 29263

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 92 19 87,25 73 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCE ACCBBDEBeDBCEBCDaAACBEABDBEECdADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DAdBbdcED ABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik aAD CEBCCcAECeDECDDdDBBBcEAA C  BAedBA  

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen eAadDEDDEAd DAAACaAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JİYAN YEŞİLTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 444,027 315,560 25 39 40 610 9229

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 105 15 101,25 84 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe bCEAACCBBDEdDDBCEBCDCAACBEAaDBEECEADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DAdBEBcEDCABbcABAbDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAECdDECDDBDBBBcEAADCbEBADEBAAC

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACdDbDDEAbDDAeACBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GENCO 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,381 315,560 146 190 222 5132 76569

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 66 22 60,50 50 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAACC B Ed D CEdCDCAAaBEAcDBbECEAbbBEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal eACaEdAcDbABA ABAbDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BA  CEBCCBAEd DE bDBD BBA    Ce         

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen eA dbEDeE       C de

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KIRÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,829 315,560 56 82 83 1520 22248

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 96 17 91,75 76 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAACCBBDEBeD CEBCDCAACBEAabBEECEAbABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACBEBAEbCABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BAD CEBdCcAECdDECDDBe cBAE  DCD BADdBAAe

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen edCdDEDDEAE bAAAbBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 425,267 315,560 41 65 66 1207 17609

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 99 16 95,00 79 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACCBCDE eDBCEBCDaAACBEABDBEECdAbABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBEDAEDCBcADABADDbAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DaCEBCABAEC DECDDBDBBBA  AeCCcBAcEBA CED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen aEbaDADAEbDADECBABde

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,997 315,560 91 122 129 2442 36042

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 88 20 83,00 69 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACCBCeaBeDBCEBCDCAACBEAaDBbECbADABECB 

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal bBEDAEcCB AcAdADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCeEdCABAEC DECDDBD BBA AAb CBBAe  A  Ea

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen C cEDAcAE DAeECaABbA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIYMET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,627 315,560 128 170 198 4381 65261

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 73 26 66,50 55 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EdACCBCbEeDDeCbdCDCAACBEABDBaECEADABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal eBEDAEDeeAAcABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik D CEBCABAEd DECD  e   A  A  CBa    A  Eb

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CaabDee b e eEeaAB e

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,014 315,560 172 221 270 6970 107877

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 24,01 24,73 16,54

Toplam: 120 51 23 45,25 38 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe bCEAdCCeBcbacDBCEBCDCAACBEABDBbaCEAD    

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal eAeaEcbdbCAdADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADdCEddCBAEC c  Dc     A         e     

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 443,076 315,560 27 41 42 628 9541

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 104 12 101,00 84 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEcACCeBDEBDDdCEBCDCAACBaABDBEEC ADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal bdCB BAEDCABADABA DD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCdAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBA C

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACdbEDeEAEDDbAeCBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 458,961 315,560 13 24 25 299 4354

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 109 11 106,25 89 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAACCBBDEBeDBCEBCaCAACBEABDBEECEbDABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DdCBEcAEDCABAcABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEcCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAeC

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DAddDEDDEAdDDAAACBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KAAN AKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,546 315,560 74 103 109 2045 30366

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 91 18 86,50 72 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe  cAbCBCDE DDBCEB DaAACBEABDabECEAcABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBEcAEDeeAADAcADbDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAEC DE DDBDBBBA AADCCcB eE A CEe

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CdbEDdDAdDDADEC AB A

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ZEYNEP KAYAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,598 315,560 120 161 183 4020 60276

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 73 17 68,75 57 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe bCEAAbCBBb  aDaCEBCDaAACBEABDBEEC ADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DA B  AEDCABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BA  CE CCcAE dDc D BD B     bCD         

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DAaaabDeEcE D e CBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS İREM BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,288 315,560 59 85 86 1549 22591

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 96 18 91,50 76 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDeEECdADeBEdBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CaEbdEDCeAADAaADDDcB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAEC aECDD DBBBAEAAbdCcBADE A  ED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen dEaEDADAd DADECaABAA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,551 315,560 150 194 227 5222 77824

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 66 26 59,50 50 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe bCEAACCBBDEBeDBCEBCbCdACB  aDBbECc  AdEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal edeBd  EabAdAcABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BAD CEBCCBAECdaECDD e     AA d          

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen eddd  cDEAE D AACBcB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ KAYRALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,445 315,560 140 183 214 4829 71909

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 67 18 62,50 52 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACCBCDE DDBCEBCDCAACBbABDBEdCbbDABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal eBEDdEaC  AcA AbDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik   CEd ABAE dDE                B        a

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CdaEDAeAd  ADECa BeA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 29 -1,25 -3 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 12 0,00 0 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 1 15 -2,75 -9 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 1 5 -0,25 -3 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 2 20 -3,00 -8 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 3 13 -0,25 -1 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 14 74 -4,50 -4 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe Dabcc CBe bdecedbdCaedc abdBbacca Abec d

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal  b ebedc  A AbAddcae     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik   cebcaba c becd   B  a     cbbaB ba  e 

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen bde DdDcc  aeebc Bdd

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 2 25
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 6 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,826 315,560 123 164 187 4140 61973

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 76 33 67,75 56 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe bCEdAbCdcDEBeDBCbdCbCAACBEbBDBEECcAaABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DAC dccabCAcdDABADDb     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCbBAEC aEdDD D BBA  A CDEB edBA  

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen eAddbEceEAb DAbACBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 419,804 315,560 50 74 75 1392 20187

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 98 20 93,00 78 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCadACC BbEeDD CaBCbCAdCBEAdDBEcCEADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal cdCBEBcEDCABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCbBAECAacCDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DAbdcbDDEAEDDAAdCBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÖZELER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,619 315,560 131 173 201 4460 66542

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 24,01 24,73 16,54

Toplam: 120 69 12 66,00 55 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEdACCBBDEBbDeCEBCDCAACBEABDBE C ADeBEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal cAdBEBbEDbABADAaADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCE CbBAECAeE DaBD B A   D D         

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA UTKU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,028 315,560 54 79 80 1449 21117

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 97 18 92,50 77 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAdCCBCeEBeDBCEBCDCdAeBEAaDBEECEbDABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBEDAEDCBAADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik aCCEBCABAEC DECDDBeBBBA AecCCBB  EBA bED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CdcEDADAbDeADEeBABeA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 429,496 315,560 39 60 61 1065 15478

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 100 15 96,25 80 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAACCBB EBbDBCEdCbaAACBEABDBEEb ADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DAC EcAED ABADABAbDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAaCAaECDDBDBBBAEAAbCDEBADEBA e

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACdbEDeEAdDDAAACBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,012 315,560 124 165 190 4175 62493

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 71 14 67,50 56 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCE ACC BbEBbDaCbBCD AACB ABDBbECEA ABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal eAe dB  D ABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BAD CEB C AEa  E D    BBAEA   D      A  

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen ed   ED EAE DAAbCabB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,328 315,560 83 114 121 2319 34280

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 89 19 84,25 70 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe adACCBCDEBDDBCEBCDaAACBEAaDBEECdAcABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CcEbAEDCBAAcABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEdCABAEC DECDD eB B   ADbCBB DE A   D

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen adabDdeAE bADECBABAA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,933 315,560 139 182 212 4806 71599

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 69 24 63,00 53 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAACC BDEBe  CbcCD AACBEABDBaECEAbABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal eACad Ad bABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BbD CEBCCBAEC cECDDBe   c  AbC          

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen eda abcDEA  DbA eaAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 441,045 315,560 28 42 43 674 10199

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 103 12 100,00 83 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAAbCdCDcBDDaCbBCDCAACBEABDBEECEA eBECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBEDA DC  ADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAECdDECDDBDBBBcEAAeCCBBADEBA eED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CdbEDADAEDDADECBABAA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,108 315,560 170 218 266 6884 106567

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 56 42 45,50 38 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAbdeaaDceDacCEBCbCAAeabbaDBEdCcAbABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal eAdBddAbDeABADeBADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BA eCEBCCc Ea aEaDc           cEBA      

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DddcaEbedAd  dAeCBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,890 315,560 138 181 211 4765 70981

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 70 27 63,25 53 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCaAA CBBeEBeDBCbBCDCAAeBEABDBbECEcDABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal eedaEBAEDCA ADAaADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BA  CEddCcAE ccECD   BB b  A CD   D     

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen eAedaEbeE b  AAbCBAe

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILD* 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,235 315,560 103 139 153 3241 48057

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 82 25 75,75 63 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EdACCdCDEBeDBCbBCDCAACBEABDBEaCbAeABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal aadeAEDC AADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABbE  aECD B  BBA  AaCCcBAeE A d c

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen ddbEDdDAb bADEeBAB A

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,248 315,560 88 119 126 2402 35421

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 89 23 83,25 69 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAAbCeCbEBbDBCEBCaCAACBEc DeEE cADABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBdeAEDCBAA AcADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik D CEBCABAECAaECbD eBBBAE ADCCaBAeddA  ED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CbaEDADAEDDAeECBcBeA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,083 315,560 90 121 128 2440 36007

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 21 9 18,75 63 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 27 12 24,00 60 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 90 29 82,75 69 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACCBCDEBeDaCEBCaaAdCBbAaDBaECEAeeBECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CaEeAEDCcAADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik aCCEBCABAECdcECDcBeBBBAccAeCCcBAedBA eED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CEbEDAeAEDDAeECBABeA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,676 315,560 84 115 122 2346 34642

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 89 21 83,75 70 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe bCEAACCdBDEBDDeCdBCDCAACcEbaDBEECdADABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal eACaE dEDCABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCaEcCCcAEC aECDDBeBBBA  A C EB DE A  

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DdCEcEDDEAEDbAAACBbd

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 463,687 315,560 10 17 18 194 2910

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 110 9 107,75 90 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEcACCBBDEBDDBCbBCDCAACeEABDBEECcADbBEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DdC EBAEDCABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAe

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DACdDEDDEAEDDAAACBbB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TALAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,670 315,560 85 116 123 2383 35194

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 89 21 83,75 70 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAAbCBCDEeeDaCEdCDeAACBEAaDBE CEADABECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBEcAdDCBAA bBADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik D CEcCABAECdDECDDdDBBBA AAeCCBBADE    ED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen ddbbDAecE DADECBAB d

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 422,093 315,560 46 70 71 1321 19140

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 98 18 93,50 78 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe acACC CDEaDDBCb CDaAACBbABDebEC ADABECBb

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CabDAaDCeAAD BADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAECdDECDDBDBBBAEAADCCaBADEBAAeED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CEDEDdDAEDDADECBABdA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,708 315,560 147 191 223 5164 77020

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 67 28 60,00 50 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACC CbEeeDBCEBCDaAdC EABbBbcCdc A*ECBD

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal eBbaAEDCBAADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik bbCEBdABAcd D eD     Bc  A  CB  D BA dE 

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen Ca bD Dc  cADEec B A

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 447,826 315,560 24 37 38 519 7726

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 106 14 102,50 85 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EdACCBCDEBDDeCEdCDaAACBEABDBbECEcDABECBb

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal dBEDAEDCBAADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAECADECDbBDBBBAEAADCCBBADEBAAeED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CdcEDADAEDDADECBABee

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,296 315,560 44 68 69 1247 18032

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 99 17 94,75 79 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACCdCDEBeDBCEBCDCAACBEABDBEECcADABECBe

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal CBEcbEDCBAADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAAeCCaBAba A C e

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen ddbEDdDAE DADECBABee

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,728 315,560 165 212 252 6308 96364

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 17 10 14,50 36 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 58 28 51,00 43 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAdCCaCb eaDaCEBCDeAACBEbaDBEECEAbABECB 

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal      EDC AAcABADDDAa     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik e CaedABAad  ECD Bec BA  AbCCBBcD  A    

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen aa b Ae      ae     

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR TÜRKÖLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,376 315,560 132 174 202 4468 66691

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 71 23 65,25 54 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAAbCBCeEebDBCEdCDCAACBEdBDBEaCbADbBEC c

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal  aEDbEcCBAADAaADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCAdbE ADECDDBD  B                  

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen CabEDADAbDDb aCa Bb 

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM GÜNBEYİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,624 315,560 174 225 276 7146 110905

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 48 18 43,50 36 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe ebEAAbCBBDE DDBCEB DaAACBEAaDBad EA bcEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal b   E  ED ABAc BADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik  A   E eCB   b   D      e      a  D     

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen D  d b  E       eB B

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR GÜNBEYİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,332 315,560 141 184 216 4884 72675

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 0 32,00 80 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 65 10 62,50 52 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAACCBBDEB D CEBCDCAACBE  DBE C A  BEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DeC E  E CABA ABA DD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BA eCEB C     aECDDB B  A A             

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DdaacE DE    b  CabB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
P 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,672 315,560 110 146 161 3404 50707

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 4 27,00 68 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 77 11 74,25 62 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EcACC C E bD CEBCDCAACBbABDBaE EA ABEC  

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal  BEDdEDC AADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABA C DECDD  B Bd  AeCCBB       E 

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen    bDde    ADECBABeA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÇELEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,239 315,560 160 207 247 6083 92540

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 58 21 52,75 44 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAA CBCeEBDD CEBCDCeACBEAeDBaaCdADABECB 

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal dBEcAEaCe ADABADDbAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik bb EBdABAE  cECDcBe   b     Cc          

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen              d BbB  

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REBER ÇAKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,344 315,560 143 186 218 5015 74626

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 68 27 61,25 51 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe eCdAACCBBbEdDDBCaBCDCAACedAaDBb         

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal cdCBEB EDCABAcAaADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BAD CaBCC AEd DECDbB BBBAE b  aEBAaa A  

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DAedab DEed D A Ce B

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 0 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 2 43
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,064 315,560 119 159 177 3788 56372

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 78 28 71,00 59 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAbCCdBbaBeDBCEBCbCAACBEABDaEECabDABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DeeBd eE eABAeABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik eAD CEBCCcdECeDECDDBDB BA AA   EBc E A  

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen eAeda cDEAE DAAbCeAe

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,591 315,560 43 67 68 1231 17917

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 98 13 94,75 79 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe DCEAACCBBDaBeDBCEB DCAACBEAaDBEECEAcABEC

Cevap Anahtarı A DCEAACCBBDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABEC

TYT Sosyal DACaEBcEDCABADABADDD     

Cevap Anahtarı A DACBEBAEDCABADABADDDDBCAC

TYT Matematik BADCCEBCCBAECADECDDBeBBBAEAAeCDEB       

Cevap Anahtarı A BADCCEBCCBAECADECDDBDBBBAEAADCDEBADEBAAC

TYT Fen DdeEbEDDEAd DAAeCBAB

Cevap Anahtarı A DACEDEDDEAEDDAAACBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TYT TG 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH İNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 422,390 315,560 45 69 70 1307 18961

Katılımlar: 189 244 314 9810 158972

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,98 29,21 24,94

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,39 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,95 2,96 2,48

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,91 3,98 3,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,46 4,45 4,04

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,62 13,78 11,37

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 19,33 19,88 13,65

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,69 4,85 2,89

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 24,01 24,73 16,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,74 2,83 1,71

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,77 3,82 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,35 3,45 2,18

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,87 10,10 6,06

Toplam: 120 98 16 94,00 78 76,48 77,82 58,92

TYT Türkçe EAACCBCDE eDBCEBbDCAACBEABDBEaCEAbABECBa

Cevap Anahtarı B EAACCBCDEBDDBCEBCDCAACBEABDBEECEADABECBD

TYT Sosyal eaEDeEDbBAADABADDDAB     

Cevap Anahtarı B CBEDAEDCBAADABADDDABCACBD

TYT Matematik DCCEBCABAEC DECDDBDBBBAEAAbCeBBADE A  ED

Cevap Anahtarı B DCCEBCABAECADECDDBDBBBAEAADCCBBADEBAACED

TYT Fen C bEDADcdDDADECaABeA

Cevap Anahtarı B CEDEDADAEDDADECBABAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
