
SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,645 265,570 51 71 122 713 21142

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 80 11 77,25 64 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBeB  CDA EdDABdECDCdB ABCECDBACeEEBDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADcAe BBE   EEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E  CCeBD  BCD B CAdABaABC  BBED B       

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen   A CDDBBAcBDCAA  CD

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,721 265,570 31 45 66 386 10525

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 91 17 86,75 72 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEDBCBAaCDACEBDABdEaeCEBAABCECDBdCDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC EaCDEeeCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBEEcCCDBEDCBCbCa CAB BaA    B CDCBA DEB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDBAeaB a BAABeaAAD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHME TKANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,091 265,570 101 141 388 2850 78434

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 57 30 49,50 41 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe eCEaBCBeaCDdb BDABedCDCdBbABCECaBeCDEEec

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC E  b AbCaaaB EEa     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik cBE  C  Ba  BbbC A A   aA        C      

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDBd  BDCBBeABedAADa

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ŞEYFİ ALTINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,611 265,570 35 51 78 436 11978

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 12 1 11,75 59 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 89 15 85,25 71 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCB CaDAeEBDABCEaDCdBAABCECDBeCDEEBDa 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEcBCBBbCeEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik dEBCCDBD dBCDCBA Ae BaAB B BBaDCBA DEBCA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BA  DD B ABDCAAD  e

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,384 265,570 100 137 369 2613 72371

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 57 19 52,25 44 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe aCEaBCBA bDA aBDABdEabCEBbABCECDBACDEEab

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC E   Ee CdBdBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE dC bB   BCDC A AB                   

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen  eed  BDCB    eC    

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YURTTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,517 265,570 89 119 299 1971 54857

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 64 21 58,75 49 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe adED dB a DAC  DAB ECbCbBeABCECDBbCDEE D

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal eACBEe DEebCBBEBDEEd     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE cCCDB D   DCaACA   DA        a      

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen Da AAbBcCBB  cc AA C

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,060 265,570 21 33 51 301 7944

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 93 14 89,50 75 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe adEDBCBAaCDACEBDABaE DCdBbABCECDBACDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC Ed Dcc CBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BCCDBED B DCBACAB BaABCB BACDCBA DEB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DD A aBDCBBbAceCAAD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,909 265,570 124 179 574 5830 162554

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 18,76 17,98 8,72

Toplam: 120 34 32 26,00 22 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe deBCB ea    BDbddcCDaEBbABdaCcBAaeEEec  

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBbDdbccBCBaEa cEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E dCCea   BacC    B     C    da         

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,511 265,570 10 16 24 133 2983

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 101 17 96,75 81 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCBcCCDACEdDABCECDCEBAABCECDBeaeEEBbCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADEcBeBBECeEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik c BCCDBDDdBCDCdACAecBaABCBBBBEDCBA DEBCA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BBAACDDBBAABDCAADCac

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,802 265,570 58 80 148 899 26340

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 79 21 73,75 61 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe dDBCBAdCDAbEBDABCEaDCEB ABCECDBeaedEBDaa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEeB BBECacEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EEBCCDBDDCBCDCBceA         BBE Ce C  B A

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BAdCDadBeABDCA D Ce

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,792 265,570 64 87 169 1031 30005

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 74 10 71,50 60 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEDBCBAaCDACEBDABCECDCEBdABCECaBACDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBE  D AbCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik      C DBE  BbeC Ae B Ba  C  B          

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DD A   DCB  A edAAD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,943 265,570 73 100 207 1275 36456

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 16 0 16,00 80 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 71 15 67,25 56 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEDBCa CCDA EBDA Cc DCdBAABCE DBeaedEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC EaCDcAeCBBdBDaEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBc  C   E  BeD        a     BAC CB   EB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDBA   DCBBAABDCAAD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA UYGAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,505 265,570 79 106 222 1409 40538

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 1 2 0,50 7 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 71 20 66,00 55 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CbEDBCBc CDACEBDABCECDCbBAABCECDBbCcEEBb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBE   EeeCBBbB dEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBd BCaDBb  B bCBAeAB BaABCB B CD      B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DD A  B C c  c  e e 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,507 265,570 78 105 221 1408 40537

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 69 14 65,50 55 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe dDBCBcCaDACEdDABdECDCEBAABCECDBeCD EdDaC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C E  DE     bC  EEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik c  CCDBDD B D BACAe B  B     dDCB  D    

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BA   DBB cBDCAAD  e

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,064 265,570 93 124 318 2128 59243

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 62 20 57,00 48 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe adEaBCB   DA EBDAdacaDCdBAABCECDBeCeEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal  AC b CDEA CBBdBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DB   CCc b  B     eAB  a B   B CDaB  D B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DD A  BDCB  cdeC    

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSE AYD 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,471 265,570 127 183 580 5976 167380

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 12,22 12,05 9,32

Toplam: 120 28 14 24,50 20 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe bdEcBaB a   baBDAdC CDC Bb BCadDB   dEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal De BEB D A     BDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 0 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,467 265,570 12 19 32 181 4350

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 97 12 94,00 78 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEDB BACCDbCEBDABCEabCEBAAaCECDBACeEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DdC bB DEbeCBBdBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE  CCDBEDCBCD B CABABaABCB BACDCB  DEB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen bDBAACBDCBBAABDCAAD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,909 265,570 11 17 27 161 3717

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 97 7 95,25 79 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCB CaDACEBDABCECDCEBbABCECDBACDEEdDC 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDAD A  BBdC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EE CCDBDD B DC AbAB BaABCB BBEDCBA DEB A

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BBA CDDBBAABDCAAD Ce

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,869 265,570 29 43 64 381 10460

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 90 11 87,25 73 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEDBCB CCDACEBDABCECDCbBAABCaCDBeCDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal aAC Ed DEA CBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BCCDBE CBCDCBACABABaABCcBBACD BAC  B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen cDeA eB C B     b D 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 416,871 265,570 16 27 41 230 5801

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 96 16 92,00 77 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe aCEDBbBAaCDAeEBDABdEaDCEBAABCECDBeCDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBEaCDEcDCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBa BCCDBEDCB DCBACAB BaABCB BACDCB  e B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDBAbaBDCBBcABeCAAD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,877 265,570 36 53 84 469 12945

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 90 23 84,25 70 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCBcCeDdCEBDAaCEeDCEBAABCECDBAaaEEBDCa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C bDADccddBBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EEBCCbBD aBCDCB dAB BabBCBBBBEDCBA DEBCA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen eBAeCDDBBbABDeAAD Ca

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,937 265,570 50 70 119 695 20554

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 84 25 77,75 65 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCdDcCdcCaDACEBDAaCECDCdBAABCECDBedDEEdb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal cACaEd DEcDCBBdBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BCCDBEDCB DCaACAB BaA C BBA DCBb b  

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DaeAACBDCBBbcBeCAAD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,867 265,570 24 38 57 323 8553

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 93 17 88,75 74 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe adEDBCBACCDACEBDAa ECDCdBbABCECDBACDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBE aDEbeCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE eCaDBE CBeDCBACAB BaABCB BACDCBA bEB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDeA CBDCBB ABedAAb 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 442,454 265,570 4 7 11 82 1535

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 104 14 100,50 84 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe cDBCBACCDACEBDABdECDCEBAABCECDBdCeEEBbaC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDAaccBdBBdCDEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EE CCDBDDCBCDCBACAd BDABCBBBBEDCBACDEBCA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen eBAACDDdBAABDCAADCCD

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,281 265,570 55 76 133 803 23680

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 80 18 75,50 63 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe  DBCBAdaDACEBDABCEC CEBAABCECDB aeEEBDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C b dD cB BBbC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik d cCCbBD  BCDCBbC   Ba B   BBEDCB  DEBaA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BBAdaDDBBbABDCAAD  e

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,600 265,570 25 39 59 342 9281

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 91 11 88,25 74 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCB CCDACEBDABCEeDCEBAABCECDBeCDEEcD  

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDAD A  BBECaEEE B     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EEBCCDBDDCBCDCcACAB BDAB B BBEDCBA  EBC 

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BA bDDdB ABDCecbCb 

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 439,105 265,570 6 10 15 95 1903

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 103 15 99,25 83 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe  CEDBCBcCCDACEBDABCECDCdBAABCECDBACcEEBe

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal bACaEBCaEcaCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBcdBCCDBEDCBeDCBACAdABaABCBaBACDCBACDEB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDBAACBDCBBAABDCAAD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK YÜKSEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,750 265,570 84 114 252 1650 46419

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 68 23 62,25 52 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEDBCBdaaDACddDABdEacCbBbABCECDBeCDEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACeEcCDEcbCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBEdeCa BE  B  CB aA                    

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DD A bBDCBBbABDCAAe 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,301 265,570 111 155 461 3801 102510

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 8 16,00 40 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 46 13 42,75 36 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe dDBCa CaeA  BDABCEaDC      aC BeCeEE    

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADEc C BECeEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E cCC BD  dC CB  A A                    

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen cB     B            

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AKASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 450,664 265,570 1 4 8 50 909

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 106 10 103,50 86 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCBACCDACEBDABCEeDCEBAABCECDBACeEEBDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEbaCBBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EdBCCbBDDCBCDCBACABABaABCBBBBEDCBA DEBCA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BBAdCDDBBAABDCAAe eD

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN AHMET KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,817 265,570 98 133 350 2464 68246

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 1 2 0,50 7 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 58 17 53,75 45 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe a EDBbB   DcCEBDA bEeDCdBAABCECDBeCeEEBb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC E  D AeCBBEBD dE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DB  BCCbBd     CB  AB B  B B  A         

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen D  A  B d B  de b D 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,565 265,570 96 131 342 2410 66657

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 1 4 0,00 0 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 60 22 54,50 45 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCB C eAC BDABCEdDCbBbABdECDB   EEdb  

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C bDADcca BBECeEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EdBC DBD    DC   AB   b    BBEDCB  D B  

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BBA  aceB cc ae e   

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,879 265,570 91 122 313 2082 57829

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 63 22 57,50 48 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe dbBCacdCDACEBDAd E DCdB ABCECDB CDEEBbaa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C b ADcA   BdC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik    CbbBD   CDC   ABcB   CB BeEDeB     C 

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BA CDDeB Ae CAbe C 

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,409 265,570 52 72 123 716 21266

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 0 13,00 65 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 82 19 77,25 64 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe da CBACCDACEdDABaECaCEBAABCECeBdCDEEBDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDA  A  BBEC  EEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik d cCaDBD  B DCBACAe  a BCc BBdDCBA DEB A

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen eBAACDDBdAABbCAAbb D

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN COŞANDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,419 265,570 109 153 456 3722 99991

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 50 25 43,75 36 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe aCEDceBdaCDACEBDABCECDCdB ABaECDBcCDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal edCdEe DbA CBBdBDcEa     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik  Bc cCCDB   Bece eeA A   B              

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen        c     c      

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,809 265,570 87 117 290 1941 53838

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 64 20 59,00 49 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe daBCBACaDACEBDb CEeDadBAABCECDBAaeEEdb C

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDAaEca B ECeE E B     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik d aCCDBD b  DCB  ABAB    B   E          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BA CDD B AdDCAAD  a

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 440,068 265,570 5 9 14 91 1794

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 103 13 99,75 83 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBdBACCDACEBDAaCEeDCdBAABCECDBACcEEBDCa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADEc dBBECDEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EEBCCDBDDCB cCBACA ABaABCcBBBEDCBACDEBCA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen eBAACDDBBAABDCAADC c

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,434 265,570 40 58 98 551 15749

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 87 20 82,00 68 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CdcDBCBACaDAeEBDABCEeDCdBbABCECDBdCDEEBb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal  AC EBa Ec CBBEB EEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BCCDBEbCBCDCBACABbBaABCBBBACDCB  bEB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen cD AdCBeCBB ABe A  b

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE İNANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,069 265,570 45 64 107 619 17873

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 23 9 20,75 52 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 86 26 79,50 66 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe aCEDedBAaCDAaEBDABdEbDCdBAABCECDBbCDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBEaCbbebCBBEBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE eCaDBEaaBaDCaACAB BaABCB   C CcA bE 

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDBAeCBDCBBAABeCAADC

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CARTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,505 265,570 60 82 155 936 27495

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 78 21 72,75 61 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe dDBCBcCaDACEBDABaaCDCEBAABCECDBACDEEBbCd

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EaADEbdaBBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BCaeBD CB D  b         c BBaDbB   EBCA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BBA CDDBBAABDCbADaae

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,142 265,570 57 79 147 895 26176

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 78 16 74,00 62 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCB  bDcCEBDABCECDCEBAAaCECDBcCDEEBD C

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal a EDAD A  BBEC EbEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik c BCC     BCDCBAeABABaABCB BBE  e    B  

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BBAACacBBAAdbbAA   e

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,902 265,570 123 176 550 5265 144025

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 6 11,50 29 27,50 27,13 20,01

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 20 0 20,00 50 18,76 17,98 8,72

Toplam: 120 33 6 31,50 26 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCB CaDACEBDbaCaac                    

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Matematik E BCCDBD  BCDCB CAB   A    BBED         

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 0 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,355 265,570 41 59 99 556 15788

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 84 9 81,75 68 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CaEDBCBACCDACEBDABdECDCEBAABCECDBACDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC E  DccDCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE dC D E  B DC   A  B      B  DbBA DEB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DD dACBDCBBbAB dA D 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,192 265,570 113 157 471 3895 104978

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 18,76 17,98 8,72

Toplam: 120 47 19 42,25 35 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCB CCDACcBDABbc DCEBeABCECDB CcEEdDa 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADbccaBBEC  dE B     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E aC   a  BeDC   Ae    e a    De        

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,681 265,570 80 109 235 1516 43064

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 67 11 64,25 54 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCBAebDACEBDABCEeeCEBAABCECDBACeEEBD  

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C E AD e  BBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E eC bBD    DCaA AB BbA                 

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BA  DDe  ABD AAD   

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ELBEYOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,453 265,570 47 66 111 641 18582

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 82 11 79,25 66 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCBAC DACEdDABeEeDCEBAABCECDBeaeEEBDC 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEcB BBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik b BCCDBD    DCB        BCB BB DCBd  EBC 

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BA CDDBcAABDCAAD a 

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,394 265,570 61 83 157 961 28064

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 76 14 72,50 60 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBbBACaDbCEBDABdECcC BAABCECDBAC EEBbCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C E AD A  BBdC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik   B  DBDDC ecCB   B BaAB   BBaDCB    B  

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BA eDDBBAABDCAAa  e

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,026 265,570 33 49 74 420 11476

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 18 0 18,00 90 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 90 19 85,25 71 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEDBeBcCaDACEBDABCcaDCEBAABCECDBeaeEEdb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC EdbDEceCBBdBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBEdBbCDBEDCBdDCB CABABaABC  BACDCB     

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDBA CBDCBBAABD AADC

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA TOPKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,540 265,570 23 37 56 319 8366

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 93 17 88,75 74 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe aCEaBCBACCDACEBDAB EdDCEBAABCECDBeCeEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal cAC aaCad  CBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BCCeBEDC dDCBbCAB BaABCBBBACDCB  DEB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDeA CBDCBBbABeCAADC

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,849 265,570 46 65 109 634 18431

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 83 14 79,50 66 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe  DBCB CaDACEBDABCaaDCEBbABCECDBACeEEBD  

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADbcB BBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BCaDBD  B eC  CAB BaABCB BBED   CD BC 

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BAbCDDBBbAB CbADC b

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 438,464 265,570 7 11 16 97 1993

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 102 10 99,50 83 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCBAC DACEBDABdECDCEBAABCECDBACDEEBDCa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADcAd BBdCDEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BCCDBD CBCDCBACABABaABCB BBEDCBACDEBCA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen eBA CDDBBAABDaeADC c

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YASİN YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,256 265,570 94 126 326 2248 62432

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 2 4 1,00 14 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 61 20 56,00 47 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe e EDBC    DACEBDABdECeCEBbABCECDBeCDEEdb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal cAC E  DEc CBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik D E  C aBa  B DCcc A    AB    A D B  b B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DD d  Bcb BecB  c   

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,073 265,570 19 31 48 257 6545

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 18 0 18,00 90 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 94 13 90,75 76 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe  CdDBCBACdDAaEBDABCEaeCdBAABCECDBACDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBbBCbEccCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik bBE  CCDBED   DCBA AB BaAB c BACDCB CDEB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDBA CBDCBBAABDCAAD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEHAN IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 213,485 265,570 128 186 587 6072 170602

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 13 9,75 24 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 29 22 23,50 20 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CadeBCa   e C aDA dE aCbBbABdaC       Bb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC E  Dcc CBadBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik   E BCabB                               

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen    d   ba           

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KASİMİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 422,272 265,570 13 21 34 188 4605

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 97 13 93,75 78 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCBACCDA EdDABaEaDCEBAABCECDBAaDEEBDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C E ADccdaBBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E cCbDBDDCBCDCBACAa BaABCBBBBEDCBA DEBCA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen   AACDDBBbABDCAADC D

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,374 265,570 110 154 457 3723 100028

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 27,50 27,13 20,01

Matematik-1 30 13 10 10,50 35 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 15 11 12,25 31 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 50 28 43,00 36 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EbBCB ea    dDA CEbaCEBbABCaCDBACDEEBDa 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Matematik   BCCeBDc B DCaddABd adB Bc Bc CBb      

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BeAcCcaBBeABDaAAD de

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,908 265,570 27 41 61 349 9482

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 91 14 87,50 73 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCBACCDACEBDA dECDCEBbABCECDBACeEEBDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEcAD ca dBECaEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EdBCCDBD CB DCB CAB BabBCeBBBEDCB     C 

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BAdCDDBBAABDCAAD dD

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,188 265,570 105 147 414 3171 86660

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 54 26 47,50 40 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe adEDBeB a eACEBDAadECDbdBAABCECDBACeEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal bACBb  DEcDCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik cBE dCaeeE  B bCB  c                    

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen aDcA  Beb    aD c   

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,188 265,570 105 147 414 3171 86660

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 54 26 47,50 40 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe adEDBeB a eACEBDAadECDbdBAABCECDBACeEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal bACBb  DEcDCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik cBE dCaeeE  B bCB  c                    

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen aDcA  Beb    aD c   

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,740 265,570 82 112 245 1621 45717

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 69 25 62,75 52 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe bbcDBCB C DAaaBDA daaDCdBAABCECDBcCcEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC EdaDdc CBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBd BCeDB     eCB eAB  bA  B B  D B  DEB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDBA aB CBBbAB bAAe 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SÜMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,697 265,570 116 161 484 4229 114208

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 45 22 39,50 33 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe ad eBCB   DcC dDA da DCddcABCaCDB aDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal eACdb dDEb CB bBDE E     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BCCbB   B DCBc     aA C             

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen D  d   D            

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,238 265,570 83 113 248 1636 46083

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 68 21 62,75 52 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCBceaDACEBDABd aDCbBbABCECDBACeEEBbCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADac  aBcCbEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BC DBD   eDC  eAB   AB B BB      b  a 

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BA  cDBd ABDC AD  e

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ZEYNEP ŞENER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,653 265,570 104 144 396 2919 79970

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 8 12 5,00 13 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 58 34 49,50 41 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCdDBCB abDACaBDABdEaDCdBbABCECDBbCeEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC EdCDbAeCBaEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBd BaecBa  BeD  c Ae   d  ad     B d   

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen De A Ce Ce  ABebe Dd

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 3 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 420,215 265,570 14 23 36 204 5073

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 95 8 93,00 78 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe dDBC ACaDACEBDA  cCDCEBAABC CDBeCeEEBDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADE BCBBECDEdEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E  CCDBDD   DCBACA  BaABCBB  EDCBACDEBCA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BBd CDDBBAABDCAAD  D

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY İNAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 187,975 265,570 129 187 602 6557 192336

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 15 9,25 23 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 18,76 17,98 8,72

Toplam: 120 20 21 14,75 12 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe  bcCadaaDbba DA dcd C  A B E cB CDEEe a 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal eed  D AB          B     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik     eD            B        B a d        

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,844 265,570 125 180 575 5835 162664

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 18,76 17,98 8,72

Toplam: 120 30 16 26,00 22 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDcCa dC    BDAadEacCbBAA C CDB CedE  a 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C E AD ed B E   EE B     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik    C  Bc   aD                a          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA NUR ÇİÇEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,886 265,570 70 96 195 1191 34084

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 74 20 69,00 58 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCc CaDAeEBDABdEdDCEBAABCECDBACDEEdbCa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADEcdCBBEaDEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EEBCCDBDD  eD    Adb     e BB D         

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BBA  eDBB ABDaAeDbbD

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKBAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 435,125 265,570 8 12 18 117 2472

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 101 11 98,25 82 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe bCEDBCBAaCDACEBDAdCECDCEBAABCECDBACeEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC E CDEAeCBBEBDEcE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBEdBCCDBE CBCDCBACABABaAB BBBACDCB  DEB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DaeAAeBDCBBAAB  AADC

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,885 265,570 71 98 200 1225 35230

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 72 15 68,25 57 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBba CCDACEBDABdECbCdBAABCECDBbCeEEdDaa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C E ADEcB BBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E  CCDB     DCB  A A     B BaaD    D  CA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen   d  DDBB ABDCAADC e

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,631 265,570 38 56 91 498 13771

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 87 15 83,25 69 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe abEDBCBdCCDACEdDABdECDCEBAABCECDB CeEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal eACaEBaDEAbCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BCCDBE bBdDCB eAB BaABCB  A  C      

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDBA CBDCBBAcBD AAD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,176 265,570 17 29 44 245 6245

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 93 7 91,25 76 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe bCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBAaeEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC E  D A CBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BCCbBEDb CDCB CAB BaA C     DCB  D B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDeA CBDCBBAABD AADC

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAANBERK GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,260 265,570 63 85 163 986 28670

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 77 19 72,25 60 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe bCEDcCBA  DA dBDbBdcCDCdBbABCECDBACeEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBEa DEccCBBEBD EE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik cBdEBCCDB   BCDCd CAB BDAB B B  D B    B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen De A CBbC BAcBe AAD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN TAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,437 265,570 108 152 441 3537 95286

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 50 22 44,50 37 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe  bcDBC  aaDAeEBeAB  CDC BbdBCECDBcaaEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal D C      e CB dB E E     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE  C  Ba dB eC A Ae        B  DCB     

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen Da A   DCeB dB  AAb 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,714 265,570 48 67 113 651 18906

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 5 4 4,00 40 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 25 9 22,75 57 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 86 28 79,00 66 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe deBCBACaDdCdBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBbbC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CaEcAaEcdaBBECcEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BCbDBDDCBeDCB eAB aaABC  BBED BbbbEBCe

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen cBAeCDDdBAABDCAcDCdD

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,518 265,570 115 160 475 4013 108137

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 18,76 17,98 8,72

Toplam: 120 47 23 41,25 34 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCdDBbB   a bEBaAddEaeCbcecBCECDBbCeEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DdCBEdaDEADCBBEBDaEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DB   CCeB      C A ABA       e C       e

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA BÜYÜKTANIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,833 265,570 15 25 39 215 5350

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 97 18 92,50 77 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe dDBCBACCDACEBDbBaECDCEBAABCECDBeCDEEBDbd

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADcA aBBECbEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EEBCCbBDDdBCbC ACABABaABbBBBBaDCBA DEBdA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BAcCDDBBbABDCAADCCD

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÖZLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 237,840 265,570 122 174 548 5223 142840

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 9 11,75 29 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 35 14 31,50 26 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe dbBCBACabA   Dbae C CaBbA CEC           

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDeD c     C EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik a  C   D  c  CB     B        ED         

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen       b    BD AA    

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,630 265,570 20 32 49 285 7463

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 94 18 89,50 75 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EaBCBACaDACcBDABdaaDCbBbABCECDBeCDEEBDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CaEDADbABdBBECbEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EE CCbBDDCB DCB CAB BaABCBacBEDCB CD B  

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BBAACDDBBAcBDCAADCCD

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 241,914 265,570 120 171 538 5075 137892

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 18,76 17,98 8,72

Toplam: 120 38 19 33,25 28 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDcCaedCcAaEdDABdcCaCEBAABCECDBAaccEBaaC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADdc Ca              

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik   BCC BD      a  A          B           

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ZEYNEP KAYAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,652 265,570 102 142 390 2869 78892

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 54 17 49,75 41 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCB CabACEBDABdE DCEBb BCECaBdCeEEdDaa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal      D       C EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BCCDBD     CB eABA  b                 

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen e A CDcdB ABca AD   

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ZEYNEP KAYAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,652 265,570 102 142 390 2869 78892

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 54 17 49,75 41 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCB CabACEBDABdE DCEBb BCECaBdCeEEdDaa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal      D       C EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BCCDBD     CB eABA  b                 

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen e A CDcdB ABca AD   

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 408,357 265,570 22 34 52 312 8126

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 92 12 89,00 74 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEDBCBACCDACEBDABdcaDCdBAABCECDB CDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC EBdDEceCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BCCDBE  BCDCdACABABa BCB    DCe  D  

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDcAACBDCBB ABDbAAD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,287 265,570 76 103 213 1328 38123

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 2 30,50 76 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 70 12 67,00 56 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDcCB CCDACEBDABC CDCEBbABCECDBACD    C 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C b Ac AB    C  E  B     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E  CCDBDDd CDCBAeA  eb  CB BBEDCB    BC 

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BA eDDBB AcDCe    c

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SAB 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,777 265,570 43 62 103 582 16794

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 85 19 80,25 67 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDc B CaDACEdDAcdceDCbBbABCECDB CDcEd  a

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEcBaBBECeEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BCCDBD CB DCBACed BabBCB  BEDCB  DE CA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BBAACDDBBAABDCAADC D

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRACE REİS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,876 265,570 34 50 75 422 11513

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 87 7 85,25 71 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEDBCBACCDACEBDABaEeDCEBAABCECDBeCeEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC E  DEcDCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBb BCC BE CB D B  A  B  B   B  DC      

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDBA CBDCBBAABeCAADC

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,490 265,570 39 57 95 533 14990

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 87 18 82,50 69 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe aCEDBCB   DACEBDAa EaDCE   BCEC B aDEEdb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBEd DEbcaBBEBDEcE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBEEBCCDBE aBCDCaACABABaABCBBBACDCBACDEB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DD A CBDaBBbABb eAD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 0 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUTKU  KAYAKIĞINLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,278 265,570 32 48 72 416 11390

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 88 10 85,50 71 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBbCeEEBDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADEccaBBECbEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E  CCDBD  Bd CB C B B  B    BEDCe       

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BBA bDDBBAABDCAAaCCD

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER G ÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,733 265,570 30 44 65 385 10518

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 89 10 86,50 72 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe dDBCBACCDACEBDAaCECDCEBAABCECDBAC EEBDC 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDAbE B BBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik b BCCDBD CBdDCBAeAe BDABCB BBE    C     

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BBA CDbBBbABDCAAD Cc

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,939 265,570 95 127 336 2327 64532

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 18,76 17,98 8,72

Toplam: 120 59 14 55,50 46 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe ED CBAC DACEBDABdEeDCdBAbBCECbB CDEEBDaC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C E ADEc    EC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EEBa eBD  B DCaACA  B  B c BBccb     B  

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,645 265,570 90 120 301 2003 55559

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 62 14 58,50 49 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCdDBCB C DACEBDAB EaDCdBbABCECDB CeEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal bAC E  D   CB EBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DB   CC BE  BeDCd eA  aa B    e         

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DD A   DCBB ABe     

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,763 265,570 65 88 170 1032 30022

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 76 19 71,25 59 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCBAbCDACEBDAaaEaDCdBAABCECDBbCDEEBbCa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEc CBBbCbEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BCCbBD     CBAeAB  a     BBdDCe  D    

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BA CDDBB bBDCAAD be

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,946 265,570 97 132 346 2426 67215

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 59 21 53,75 45 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe daBCB CaDAecBebBdECDCEBbABCECDBACeEEBDCa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EbADbA  BBdC  EEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EcBCbe D  BCDC              Bd          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen      DDBBbcBDCAA a D

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,939 265,570 44 63 106 609 17502

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 82 9 79,75 66 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EeBdB CC    BDABCcaDCdBAABC CDBACDEEBDa 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDAD A  BBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E  CCDBDDCBeDCBACAB BaA      ED B  D    

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BBAA aDBBAABDCAADCCD

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NERMİN ÖYKÜ TUĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,329 265,570 121 172 543 5170 141000

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 27,50 27,13 20,01

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 37 20 32,00 27 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEDeCB    ACdBaAaCEaDCEBbABCECDaeCeEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Matematik  eE  Ca B   d D                         

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen bDcd  BbCB  ABbbeA  

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,132 265,570 81 110 237 1529 43440

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 1 4 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 71 28 64,00 53 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEDBCBACCDAdEBDAebECbCEBAAaCECDBeCeEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC EdCDEAeCBcddDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik  BE  CebBE   C C  CAd BaAB   Be Dae  e  

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen bDcbe eDCdB ABDCAADC

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR KÜÇÜKBIYIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,742 265,570 126 181 576 5844 162889

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 0 1,00 3 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 27 7 25,25 21 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe  C                                      

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal         d                

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBd  CCDBED  CDCa aAe Ba B   B C       B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DD A    C  bAB  AA C

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,598 265,570 68 92 180 1101 31848

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 75 20 70,00 58 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBeB CbDACEBDAadEC CdBbABCECDBeCeEEBeC 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDAD cd BBdCeEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E  C bBDD B DCdACAB BaABdB B ED         

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen eBAdCDDBBbABDCAAD  D

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 444,669 265,570 3 6 10 74 1330

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 104 11 101,25 84 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCBAC DAeE DABaEbDCEBAABCECDBeCeEEBDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEea BBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EEBCCDBDDCBCDCBACAeABaABCBBBBEDCBACDEBCA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BBAACDDBBbABDCAADCCe

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TALAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,530 265,570 77 104 215 1347 38629

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 20 10 17,50 44 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 74 29 66,75 56 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe abEDBCBACCDbCEBDABdcCDCdBbABCECDBeCeEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC b dDEA CBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBb  CCeBc aBCDCB bAB Ba BCd BeaDCB Cb  

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen Deed eBDCBe cBD AAe 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,060 265,570 56 77 141 858 25202

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 81 26 74,50 62 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe aCEDBCd CaDACEBDA CEeDCdBbABCaCDB aecEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBEabDEAaCBBEBDEcE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE dCCDBE CBCDCa eAB BaABCB BACDbeA D B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DD A CBDeeBAcBebAAD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,136 265,570 99 135 360 2527 69773

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 58 19 53,25 44 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBeB CCDA EcDABCE DCdBAABCECDBACDEEB e 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C bDADE   BBbC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik d BC  BD b      eA  aa     e EDa   D B  

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  eb  DDd  dB CA b  e

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,620 265,570 54 75 129 765 22578

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 82 23 76,25 64 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe aadaBCBACCDACEBDABdEeDCEBAABCECDBACeEEdb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal cACBE  DcAbCBBEBDaEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BCCDBaeaBeDCBACAB Ba B B BA Dae  D  

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDeA CBDCBB cBeCAAD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR GÜNBEYİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,448 265,570 114 159 473 3924 105908

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 46 17 41,75 35 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe a EbBCBcCeDACEBDA CEaDCdBbABCECDB CeEEBb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal eAe E    AeC   BDEEa     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik D c BC  B   B  C                        

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen cD A  e     ABe     

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,643 265,570 42 61 102 567 16067

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 86 18 81,50 68 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEDBCBACdDAaEdDABCECDCEBbABCECDBeCDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DdCcEd b AeCBBEBDEdE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBEE CCbBEaCB DCBACAB Ba BCB  ACDeB  D  

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDBA  BDCBBbABe AcD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,612 265,570 85 115 253 1657 46511

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 70 29 62,75 52 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe aCEDBCBeaaDACaaDAeCcaDCdBbABCECDBeaeEEaD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC EB DcbDCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik  BcEBCC BcDCB  CBe ABABDb  B Bb Db eCD B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen ce  dC eC B  BD AcD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,878 265,570 53 73 125 727 21532

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 81 15 77,25 64 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CadDBCddCCDACEBDABbECDCdBAABCECDBACDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACdEddDEcDCBBbBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE  CCeBEDCBCDCB CA ABaAB             B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDBAd BDCBdAAB      

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH İNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,266 265,570 26 40 60 347 9386

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 92 17 87,75 73 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEDBCBAaCDAaEBDABdEaDCdBbABCECDBdaDEEBb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC EB Dce CBBdBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BCCDBE  BdDCBACABABaABCBBBACDCB  DEB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDeA CBDCBBAABedAA  

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,091 265,570 66 89 174 1065 30957

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 76 22 70,50 59 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe aCEDBCB e aAC BDABdEeDCbBbABCECcBeCDEEBb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAeBEcbDEc CBBEBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBbaBCCDBE bB DCBACAB Ba B B           B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDBAeCBDCBBAeBcCA D 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,091 265,570 66 89 174 1065 30957

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 76 22 70,50 59 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe aCEDBCB e aAC BDABdEeDCbBbABCECcBeCDEEBb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAeBEcbDEc CBBEBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBbaBCCDBE bB DCBACAB Ba B B           B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDBAeCBDCBBAeBcCA D 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,570 265,570 59 81 154 935 27467

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 78 20 73,00 61 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EbBCBAC DAaEBDABdcCDCEBbABCECDBeCDEEBDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDAD c aBBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik c BCCeBD  B b d  A  BaABdc BBEDCB  bE CA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BBAACDDBBbcB CeA   e

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH DOĞANAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,776 265,570 112 156 468 3860 104272

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 17 12 14,00 47 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 5 4 4,00 40 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 22 16 18,00 45 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 3 14 -0,50 -3 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 57 58 42,50 35 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CbEDcdBAbCDAaEBaABdECeCdBbAeCECDBceDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal acdBEadbEcadBecdaEbc     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBc BCCDBEebBeDCdddAdABaAcdBcBACD BdbbaB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen cbdbb BaaddcAebdc D 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 3 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,534 265,570 49 69 116 678 19868

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 81 11 78,25 65 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe dDBCBACCDACEdDABdECDCEBbABCECDBeCDEEBDaa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDAD c  BBEC cEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BCCDBD a  DC   A  B      B EDCBA D BCA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BA  DDBBAABeCAAD  D

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,958 265,570 119 168 517 4689 127706

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 3 3 2,25 23 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 43 28 36,00 30 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDcCB CbDeCEBDda cCDCbBAeaCE DBAaaEEBeC 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EeADcc     d d E B     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BC e     b   d ABe   B   BBEDCe eb B  

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen c          B bb   e 

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA TAYFUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,195 265,570 37 54 86 478 13208

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 90 24 84,00 70 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCBACCDAeEBDAaeEeDbdBbABCECDB CDEEabCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDeDEcBdBBbCeEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EccCCDBD  BCeCBACAB BDABCBBBaEDCBACDEBdA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen eecACDcBBAABDCAAD Cb

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENEM KARADAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,628 265,570 88 118 298 1967 54759

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 63 15 59,25 49 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCB CaDAeEBDABd CDCEBbABCECDB aeEEBDC 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEc  BBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E cCbDBDDbBeDCBA Ae  b B   BcaD         

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen        B   B C      

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERCAN İÇKE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,428 265,570 117 163 495 4319 116963

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,22 12,05 9,32

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 43 17 38,75 32 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCB C DAe BDABdEC CaBAABCadD ACDEEda  

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EaADEbcCBBdCeEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Fen  db bDD a     d D   

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,603 265,570 74 101 210 1308 37281

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 71 15 67,25 56 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CeEDBCBcC DACEBDABCceDCbBAABCECDBbCDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DdC E CbccbCBBEBDEcE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBc  C DBE CB DCB  A         B  DC      

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen Da A CBDCBB ABe A   

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,581 265,570 118 164 498 4390 119360

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 18,76 17,98 8,72

Toplam: 120 41 11 38,25 32 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEeBCB a DA  BDABdECaCEBbAaCaCDBeCDdEB 

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DdC    DEA CBBdBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik      C             A                    

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ÇAŞURLUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,773 265,570 9 15 23 132 2945

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 101 16 97,00 81 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCdACCDACEdDABdEeDCdBAABCECDBdaeEEBDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEbdCBBdCDEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EEBCCDBDDCBCDCBACABABaABCBdBBEDCBA DEBCA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen eBAACDDBBbABDbAADC D

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,336 265,570 69 95 193 1178 33810

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 74 19 69,25 58 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe bCEDBCBAaaDAeEdDABCcCDCdBAABCECDBeCDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBEBdDEAeCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBa  C DBa  BCDCB  A  Ba B              

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DD A  BDCeBbcBDdeAeC

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,409 265,570 72 99 204 1261 36150

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 72 16 68,00 57 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCB CbDACcBcAcdECDCEBbABCECDBACe      

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal e EDAD cB BBECDEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BCCDBD    DCBAeABABa      cEDCBA D B  

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BAA eDB AABba    Ce

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,314 265,570 86 116 288 1924 53456

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 65 23 59,25 49 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CbEDBCBcCaDACEBDABdEaDCdBbABCaCeBeCDEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBbc DEceCBBdBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik   E BC   a    DC   A         B  DC     B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen cDeAeaBDCBB Ac CAADd

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KAAN KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,136 265,570 28 42 63 378 10365

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 91 17 86,75 72 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEDBCBcCCDACEBDABdceDCEcAABCECDBeaeEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBEd DEA CBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBEEcCCDBE CBCDCBACABcBa BCBeaACDCB  D  

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DD A CBDCBBbcBe AAD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,408 265,570 75 102 211 1314 37423

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 3 29,25 73 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 6 0 6,00 30 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 69 6 67,50 56 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBeB CCDA EBDA CEeDC BAABCEC BACeEEBD  

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C  DADEc  BBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik   BCCDBD     CB  AB BaA    B aDCB   EBC 

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen   A  DD B AB        

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN DALGIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,430 265,570 62 84 162 983 28587

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 11 11 8,25 28 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 15 12 12,00 30 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 78 23 72,25 60 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCBACaDACEBDABCcaDCEBAABCECDBACDEEdDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADcbdCBBECeEcEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik dEdCebBDa BeD d  Ad Ba B c BBaDaB    BC 

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BA  aDBBbABDCAAD   

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZLI CAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 446,591 265,570 2 5 9 63 1165

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 104 8 102,00 85 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEDBCBACCDACEBDABaECDCEBAABCECDBACDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC Ea D ADCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DB EBCCDBEDdBdbCBACABcBaABCBBBACDCB  DEB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDdA CBDCBBA BDCAADC

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,156 265,570 107 151 438 3499 94481

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 2 3 1,25 18 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 53 32 45,00 38 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe aaEDBCB    A EeDAddEeaCdBAbBCECDBeaeEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal cdC E bDEbbCBBdBDdEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE dC aBb  B  Cc  ABAcDA  B   aD      B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DD b  eDbeB  e  A e 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHLVNĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,596 265,570 18 30 45 251 6394

Katılımlar: 129 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 27,50 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,30 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,62 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,06 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,22 12,05 9,32

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 14,93 14,23 7,24

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,83 3,75 1,48

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 18,76 17,98 8,72

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,53 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,10 3,91 1,81

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,34 2,19 0,84

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 9,97 9,40 4,14

Toplam: 120 95 16 91,00 76 68,46 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEDBCBACaDACEBDABCEeDCEBAABCECDBACDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC ba eEAeCBBdBDEcE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE dCCDBa CBebCB CAeABaABCB BACDCBA b B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDBAdCBDCBBAABDCAAD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ SARP GÜL 0   Ç

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,626 265,570 1 107 225 1431 41082

Katılımlar: 1 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 30,75 27,13 20,01

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,00 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,71 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,50 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,00 12,05 9,32

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 12,50 14,23 7,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,00 3,75 1,48

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 16,50 17,98 8,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,75 3,31 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,50 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 2,19 0,84

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 10,00 9,40 4,14

Toplam: 120 70 19 65,25 54 65,25 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCB dCDACEdDAcCa DCEBAABCECDB CDEEBDaC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C    Dc BaB cCa EEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BCaeBDcb dDCB eAB      B BBEDCB    B  

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BBA aDDBBedBDC Ae   

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA EVRİM KESER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,371 265,570 22 140 383 2785 77130

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 55 17 50,75 42 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe aCEDBdB   eAeaBDABdEaDCEBAABCECDBACDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBEc DEe CBBEBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik bcb BCC Ba  B      A A D                

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DD b b    d         

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALANUR ALHAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,395 265,570 39 185 582 5984 167569

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 8 17,00 43 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 12,50 17,98 8,72

Toplam: 120 27 10 24,50 20 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe  aB B C  e  BDA d eDCEBbABCECDB aDdEd   

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C    DbA       E E B     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik             e     BA                    

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA AKKOÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,993 265,570 32 170 531 5026 136450

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 39 22 33,50 28 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe EaBCBcCbDcCcBDbBd  DCa b eC   B acEEcD  

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C   AD c  B E  bEd d     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik   BCa BD  B  CB CABA  AB   B            

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen   b  eDe    D e     

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 2 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGÜNE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,397 265,570 38 184 581 5982 167562

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 31 26 24,50 20 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe  C ac B  bDbbEdee dEC CbBAABCECDB C EE  

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal eAa E  DbA CB            

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik     dCa Bc   db    A   D                

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen baed ae  Bc  B  b   

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZGÜN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,462 265,570 26 150 430 3344 90708

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 51 19 46,25 39 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe aaEDBCB   DACEBDd ac    BAABCECDBAaeEE b

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal      aaDEc     BDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik  Bb  CC  d  B DCBc AeABaABC  B  DCB  D  

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen cD A  B b       e   

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ŞAHİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,968 265,570 30 167 511 4558 123750

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 41 17 36,75 31 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe    D  d        DA CcacCdBeABCECDBACDcEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal  AC    D A C  EaDcEa     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik  B  BCCeBE  d  C   ABd cA               

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen ca    B d   AB    D 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,237 265,570 23 145 404 3050 83422

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 56 30 48,50 40 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe bbEbdCBAC  AbdBDAedcCDCbBbABCECDBACDEEBb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal ebC EaCbEAeCBBdBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE cCCec   BbD    A          ACDC      

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen Dee  aebaB  AB  eAe 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,697 265,570 10 91 178 1095 31779

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 76 22 70,50 59 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe dDBCBACbDACEdDABCEaDCdBAABCECDBeCDEEBbaC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EcADEc  BcdC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik b BCCDBD   eDCB CA  BaAB BcBBEDCB  D    

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen cBd  DDeBbcBDCAAD  a

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KARAMAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,004 265,570 33 173 545 5186 141498

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 38 23 32,25 27 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe bCdaBCBcadDebEBDAed a C B AaCECDBea EE D

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC Ed DbA    EBDdE      

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DB   Ca Ba  B be   AB           D       

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen                 eb  

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KARAKA * 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 178,482 265,570 40 188 604 6669 198792

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 19 6,25 16 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 20 34 11,50 10 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe  aB B aac b ded eE DCcBcAaCaeDd aeEdBa  

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal e beA  AB B dCecaaDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik d  C  eeD e be                          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen   d                 

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,278 265,570 18 129 340 2382 66015

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 60 22 54,50 45 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEDBCaACaDACEBDABdcCD   A BCECDBACDEEBb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal eAe E dDE      BDccE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DB  BCCDBa   CDea        B B BAaD       

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen cDeAAdBbCB   e dbADa

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN HABİBOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,119 265,570 2 22 35 198 4867

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 98 18 93,50 78 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe CCcDBCBACCDACEBDABCECDCdBAABCECDBeaaEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBEdbDEAbCBBbBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBEE CCDBEDdBdDCBACABABaABCB BACDCB  DEB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDeAAeBDCBBAABeecADC

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ÇORLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,147 265,570 9 86 164 990 28736

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 75 10 72,50 60 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCBACCDACEBDABbECeCEBAABCECDBACeEEBDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDAaEAa BBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik c BCCDBDD  CD BACAB B                   

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BA  DDBB bcDCb    e

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE IŞIK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,303 265,570 7 60 100 557 15808

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 86 15 82,25 69 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCBACaDACEBDABdcCDCEBAABCECDBeCDEEdDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEcddBBdCbEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EEBCCDBDDCBeDCBACABABaABCB BBEDCB      A

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen        aB dB CAAD  e

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSU ASİL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,560 265,570 25 149 423 3303 89448

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 54 29 46,75 39 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe aCEDBCBAaaDAbEBDABdcCDCdBbABCECDBcCDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal cACaEd bEbcCaBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE aCCbB    bDCa    e                  

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen be dc   a B  Be eA a

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYDIN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,069 265,570 24 146 407 3094 84595

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 54 24 48,00 40 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBdB dae C  cA CbaDC BAABCECDBbCDEE De 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EeADEA aBBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BC  BD      a eAe  D     BabD      B  

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen Ba eCDbBB  Bbee   aa

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,547 265,570 15 121 311 2064 57277

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 6 0 6,00 30 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 60 8 58,00 48 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCB CCDA EBDABCECDCEBAABCECeBACeEEBDaC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEABaBBECeEcEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik       Be    b    A         B            

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  B   DD B  B    D   

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM TEZCAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,340 265,570 1 20 33 183 4376

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 99 19 94,25 79 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEDeCBAa DACEdDABCaCeCEBAABCECDBACeEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACaE aDEeeCBBEBDEaE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBcEBCCDBEDaBCDCBACABABaABCBBBACDCBACDEB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDcAdbBDCBBAcBcCAADC

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKINCI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,333 265,570 20 134 359 2520 69571

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 58 19 53,25 44 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe aCEDBCBAbbDAecBDA dECDCEcAABCECDBAacEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal eAC E CDEA     BDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DB  BCC B    b       ABaAB              

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDeA  BeC   cccee D 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTAN AYDIN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,605 265,570 17 128 339 2370 65713

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 60 24 54,00 45 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe aaEbBCB aaDAbEBDAddECeCEBbABCECDBeacEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal bAC Ea Dce CBBdBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE dC b                      ACDC   b  

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDBddCBDCBB ABDdA D 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP AKGÜN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,580 265,570 11 93 182 1120 32440

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 75 20 70,00 58 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCB ebDACdBDbcbEeDCdBAABCECDBAacEEBD a

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEe  BBaCbEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik   BCCDBD CBd  B eABABa B c BBED B  DEBCA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BAACeDBB cB  A D   

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F BİLGE ÖÇSOLAR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 237,101 265,570 34 175 549 5254 143789

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 1 10 -1,50 -5 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 2 13 -1,25 -3 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 41 38 31,50 26 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe dDBCB Cb ACadDABdEeaCdBAABCECDBAaeEEB a 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDdDcAc aBdC dEaDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik a  C  c  a  e c b   c c e  a  D  b ea   

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen c A  be dA Beab     

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH ŞENGÖZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 417,210 265,570 3 26 40 228 5717

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 96 16 92,00 77 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCBACCDACEBDABdECDCEBAABCECDBACDEEBDaC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBbDADcAcaBBECacEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EEBCCeBD CB eCBACABABaAB B cBEDCBb    CA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen eBAACDcBBAABDCAADaCD

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 228,848 265,570 36 178 565 5601 153720

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 34 21 28,75 24 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe  CEDBCB   eAe d AddEbaCcBAABCECaB acEE b

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC E  Dcc CBBEBD EE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik cdd   baB           e                   

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen                 e   

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HEJA NAZO ÇAKIL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,381 265,570 29 166 506 4492 122069

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 44 27 37,25 31 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe EaBCa baDAeadeAddECaCaBeAaCaaDBACbEEBDC 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBbDADbbB dBEC E EDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik c  Ce  b  BCDC   AB      e  a           

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen             Dd AD   

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İRE  KESİM 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,010 265,570 12 97 196 1200 34542

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 11 1 10,75 54 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 71 9 68,75 57 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe aCEDBCBACaDACEBDABdECDCdBAABCECDBACDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC E  DEA aBBEBc EE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BCCcB   Be     A            D B     

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DD A  BDCBB ABeC    

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,934 265,570 4 28 42 238 6055

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 17 0 17,00 85 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 95 14 91,50 76 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe EaBCBACaDACEBDABCEdDCEBAABCECDBACeEEBDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal e beADcce BBECDEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E dCCDBDDbBCDCBACAB BaABdB BBEDCB   EBCA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BBAACDDBB ABDCAAD  D

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIYMET AKTAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,965 265,570 13 108 228 1443 41491

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 70 18 65,50 55 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe CCEeeCBbaaDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBEBaDEAeCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE  CaeBd         ABbB       cCDCB     

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen cD A  Bca d  Ba A e 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,903 265,570 6 47 71 412 11163

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 92 24 86,00 72 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe CCdDBCdAaaDACEBDABCEecCEBAABCECDBACDaEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC badDcceCBBEBDEbE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBd BCCDBEDCBCDCBACAdAaa BCBBBACDCB CDEB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDBAbCBDaBBAAdedAADd

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,515 265,570 21 139 377 2677 74206

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 57 23 51,25 43 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe aCE BCBdC eACEBDABdcaeadcbABCECDBACDEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal cAC E  D AeCBBdBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BC b E   CDe                        

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen Da Ab BDCBdb BeCAAb 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ALİ UÇAR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,775 265,570 27 162 493 4309 116452

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 12,50 17,98 8,72

Toplam: 120 44 20 39,00 33 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe CbEDBdaeaCDAbcdDAaCaCDCdBAABCECDBbdDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACabaCDEbeCBBEBDEcE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik   E   C a           B                   

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ KEREM METİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,210 265,570 35 177 552 5304 144819

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 34 12 31,00 26 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe aCEacCB   DACcBDAa caeCdBcABCEC BeCDEE  

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal     E  D   C   B  EE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik D    C                                  

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen  c     DCB   B      

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ANLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,593 265,570 19 130 341 2405 66631

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 59 20 54,00 45 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCBdCaDACEBDABdECDCEaAABaddDBdCcEEBDaa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EbAD AB  Ba aEEE B     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EE C DBD    a   C        e B   C        

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen caA  DDBc ABDaA D  D

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN METE ÖZÇELİK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,578 265,570 16 125 321 2204 61340

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 10 0 10,00 50 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 59 12 56,00 47 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe aCEDBCB  CDACEBDABeEaDCdBAABCECDBeCeEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DdC    D beCdBEBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik D E  CC B  d   C    B                   

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen D  A   DCBB A D A D 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Isı ve Sıcaklık 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR ŞİMŞEK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,251 265,570 28 165 502 4449 120925

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 45 29 37,75 31 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe EDcCB baDACaBDA dcdDCbBbABCEbDBeCDEEdD  

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEcADEA  d Ea EE  B     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EdBCac D bB      AB                     

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  Bd deaBd ccbeA e   

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AĞDERE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,741 265,570 8 78 143 864 25368

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 0 14,00 70 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 78 14 74,50 62 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe EDBCBAC DACEBDABacaDCEBbABCECDBeCeEEBDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C E AD A  BBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik    CCbBD   eDCB  AB BaABCB BB DCB  b  C 

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  Bd bDDBB ABDCAAe  e

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EREN KOÇOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,952 265,570 14 111 239 1537 43545

Katılımlar: 40 189 609 7395 222778

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 24,74 27,13 20,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,86 3,24 2,32

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,74 1,71 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,44 2,94 2,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,82 4,16 3,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,86 12,05 9,32

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 10,17 14,23 7,24

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,33 3,75 1,48

TYT Matematik 40 24 10 21,50 54 12,50 17,98 8,72

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,07 3,31 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,68 3,91 1,81

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,23 2,19 0,84

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 5,97 9,40 4,14

Toplam: 120 72 32 64,00 53 54,06 66,57 42,18

TYT Türkçe abdDBCB b DACEdDABCE cCdBbABCECDBeaeEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal cAC E  D c CdBbBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBd BCCDBEcC bDCBACbe daAB Bd ACDCe CDEd

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen cD AcCBDaBBeABe AAbb

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Isı ve Sıcaklık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
