
SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BERTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,458 291,930 8 9 14 224 2308

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 94 10 91,50 76 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe dBAECADCDBbBEeDBDEDEBAAEECcCDDBCECAEBDAc

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDADBD EBbACEDBC DA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB BBEE ADCCD CDCBbBDACBEAACb BD C   A  

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACEaD DB DCDEEbE CD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 440,686 291,930 1 1 3 80 783

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 104 15 100,25 84 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBDCCABEbaADECcBBADECBAECDCECbDBADAEBe

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBDEBACbdACBDDADCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBDBCADEEDECaBCCDCACBDAAABEECDCdDAABbEC

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen DDEA bdDeCBEEDCDEbEa

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÖZHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,331 291,930 77 89 116 1338 11556

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 67 25 60,75 51 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe eBAbaADCDBABE DBcbDEBAAaECBCDDBCECAEBeAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CbADac cBAAbcDBCBDA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik D   BEE  DCeDd cdB  D C  e C    D       

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACEaD baEDCcEb EaCc

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 3 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,363 291,930 100 115 170 2854 19826

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 49 32 41,00 34 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAbCAD b AaE DBDEeEBebEECBCDDBCEaAEBDAc

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CbAaBadaBcAadceCBacc     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik De BaE  dDCC  Cc Ba        b   a        

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAd a  b    D d E C 

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 1 3 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET USTA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,620 291,930 99 114 168 2808 19642

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 7 9 4,75 12 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 49 30 41,50 35 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBc CAB a eDcbcecAcECcAECDCECaDdADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBecBA D  C  DADCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik daeDd  DbE  CdB Cc  C b       c         

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen c EA be b  cEa  E  d

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 3 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 2 17
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ARMANC GÜNEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,565 291,930 25 27 37 411 4507

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 88 20 83,00 69 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECAD eBAaECDBDdcEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CeAaBD EBAACdDBCBDAb     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DBEcBEE ADdCDE DCBCBDAC  eAC  B D BC Aa 

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAdbaDDbcEDCcEEbEdCD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 9 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FURKAN ÇAĞLIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,318 291,930 56 64 83 914 8773

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 75 25 68,75 57 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AEeBDCCABEbebD abBBADECcdECDCECaDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADdBbEBA adACBDDADCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  dBDd cDbE ECCBbCDC C D         B  ABdE 

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen cDEAcECDDCabEDCaE Ed

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 1 42
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÖZPEHLİVAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,060 291,930 71 82 107 1172 10539

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 71 30 63,50 53 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AEeeDCbAaEaBdD eDBBcDECBAECDCcCbDBADbEac

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCabcBA  EAaBcDAcCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBD  cDEED CCBCCcC CB  b dE C  de A   C

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen DDEAbECeD dEEcCDE Ed

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 3 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI PULGU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,475 291,930 45 52 67 752 7554

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 78 20 73,00 61 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CaAECADCDBbBE DBDaDEBAAEbCBCDDBCECAEBDec

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal C Ae c E eAedDcC Dc      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik D EBBEE ADCeDECDCB  DACBEAAC E D CB  ACE

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAeEa  DcEe DbE  dC 

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA DENİZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,902 291,930 88 103 145 1922 14918

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 15 0 15,00 38 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 58 23 52,25 44 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe dBAE AD  BbBEdDBbbDEBAedbCBCDDBbECAaBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal beADac cB ACdcBC  A      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB  BE   DCC   DCBC D C  A C            

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAeEa  b E CDE ba Ce

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 8 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BEŞİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,682 291,930 20 22 31 391 4299

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 89 22 83,50 70 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CeAEbAD DBABEeDBDdDEBAAEECBCDDBCbCAEBDAc

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal beADBa EBbAbdDBCBaAc     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DBEBBEE ADCaaECDCBCBadCBEAACA B DC CA CE

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACEa  eBEDCDEEcdECD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR İRKİLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,279 291,930 22 24 33 398 4339

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 89 22 83,50 70 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECADCDBdBEebBDbDEBAAEECBCDDBCECAEaDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CbADBadEBAAedcBCBDdD     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DBEBBEECADCCD CDCBCB  CcEAbCbEBDDC      

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACEaDcDeEDCeEEbadCD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 2 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,863 291,930 38 44 57 651 6786

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 81 23 75,25 63 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe daA dAD DBABECeBDEDEBAeEECBCDDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal beADB  aBAAadaBCdDAc     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DdEBBEECADCCD CcCBCB bCdEAbCAbB DCB  A  

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAC cD e ED DEE EbCa

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 3 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 22 -0,50 -1 30,38 30,62 26,01

Matematik-1 30 5 20 0,00 0 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 5 20 0,00 0 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 13 53 -0,25 0 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe edbdabeCDabBdaceaaDdecAbbec             

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Matematik De cedb cbaC aabe dBacedbA Cca          

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen bAbdecc     c EddEba

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 5 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 17 1 5 6

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 0 3 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 3 7 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL GENÇYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,319 291,930 26 28 38 413 4525

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 87 16 83,00 69 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECADCDBABEeDBD DEBAAEECBCDDBCECAEBDAc

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CbADBe EB AadDBCBaA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik D EBBEECADCCDECDCBC  dC EAAb   DDC    CE

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAdbcD eeEDCeEE EaCD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE SERDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,193 291,930 102 117 173 3042 20741

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 46 28 39,00 33 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBDCCABEDBdDE  BBADbCBbdCDCECb BAcAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal  cCBDbd   cA cDD ebd     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik    DB ee  D  e  d   C bbb    b      Be  

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen   EA     CdE ee b a 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 12 4 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 4 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK HIZAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,658 291,930 73 84 109 1180 10588

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 2 31,50 79 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 65 6 63,50 53 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECAD D AB  DBDEDEBAAEECBC  BCECbdBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDADB  E AACc BC DA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DBEB       CD C   C            Dc       

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAC a  D aD  EE EECD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 13 2 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 1 0 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ULUTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 422,506 291,930 5 6 10 172 1784

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 99 19 94,25 79 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CaAECADCbBAaECDBcbDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDADBDCEBAAedDBCBDAa     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB BBEECADCCDECDCBCaDdCaEAACAEB DCBCAACE

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAedaDcDcEaCDEabEECD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 2 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA TAHİNCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,263 291,930 101 116 171 2857 19844

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 8 14,00 35 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 45 17 40,75 34 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe baAEbAe       D aa E  dEaCBC    E AEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDbDB  E  A dDBCBD       

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB  BE      D     C   CB eAC         A  

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACb   Dc e DEd acC 

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 2 0 50
PARAGRAF YORUMU 17 9 2 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 5 1 42
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,758 291,930 36 42 54 585 6253

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 81 17 76,75 64 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CaAECAeCDc BE DBDEcEBAAaECBCDDBCECAEBDAc

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDADBe EBdACdcBCBaAa     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB BBEE AD CDECDCBC  AC EAAC    Db      

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACEac DBEDCeE  EdCD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU NOZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,750 291,930 64 72 95 995 9263

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 73 21 67,75 56 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBD bAaEcBbDd DBBADECBAECDCECEDBAcAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCabEBe DEACaDaA C      

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBDB ADEE  CCBC DC CBDeA e dCD    ABd  

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen e E  E a  BEEDe dc a

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 9 2 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,518 291,930 43 49 64 704 7236

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 0 34,00 85 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 76 9 73,75 61 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECAD    B  DBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CeADBD EBdACaDBCBDAD     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DBaBBE    CC   D B cD C       B DC   A  

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACde  b ED DEEcEEC 

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN GÖKBUL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,781 291,930 96 111 159 2556 18381

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 47 10 44,50 37 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECB aCABEbBAD  DcBADEC AECDCEC DBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal    BDE    dAaB  A C      

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  cBDe b      CB    AC        C          

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen   E     e       d   

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 15 0 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,907 291,930 66 75 98 1084 9943

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 70 18 65,50 55 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CaAECADCbBAaaCDBD cbBA EECBCDDBCECAEBDAc

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal b ADB  b  ACdDBCBDA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB  BEE ADaC  CDCBCB  Cd  AbA         CE

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACba  D cD cEb E CD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 14 2 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 2 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KARA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,121 291,930 63 71 94 984 9218

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 72 17 67,75 56 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECaDCCABEDBbDdeDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADbBbE   DdACBcDA CB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik   BDB ADEED  e Cb CbC D A B  CD         

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen e EA Ee e cEEDCDb b 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 7 0 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,876 291,930 107 122 185 3512 22673

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 43 34 34,50 29 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe aaAEeADaD ABEeDBDEcEBAAEECeCDDcaECA BDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal bbe Bc bBAAadD CBDc      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik De  d   c de      aB      cb            

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen Ecdbe be    aaE E Ce

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 13 3 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 0 3 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 3 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ MERCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 257,156 291,930 104 119 178 3108 21040

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 42 15 38,25 32 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AEbeD CABba bac DBBADECBAECDCECEDBAD  BD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCB a    EAacDDc C      

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik   Ba  e              c  A e             

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen   EA         D      

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 0 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 2 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,394 291,930 105 120 181 3208 21461

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 42 19 37,25 31 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CaAEbAD b bB   BebDEBAAEECaC DBebCAEBDAc

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal C   c  a A    BC DA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik D   BE  A             C  A b    D       

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACaace     a E  E a

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 13 3 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 1 17
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEREN ŞENDURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,759 291,930 40 46 59 668 6901

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 80 20 75,00 63 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe eeAECAeCDBABEeDBD DEBAAEaCBCDDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDADB  aBAA dDBC cAc     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB Bd E AD CD CDCBCeD CdEA Cb B DCB  AC 

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAdbcD eBED eEd bECD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 2 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,355 291,930 97 112 161 2600 18608

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 47 14 43,50 36 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AEC D  AB b dDc  BBcDECBeECDCECbDBAcAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal    B   ed    B DA CB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik   BDeCcD  D  e  C   C     e  C          

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen   EA  e D  EE C   E 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 1 17
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞU KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,382 291,930 50 57 75 855 8335

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 74 15 70,25 59 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECaDCCABEDcdDb DBBcDECBAECDCECbDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBeEBb edACBDcA C      

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  BBD  ADEE E CB CDC C a A     DC  bA    

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen   EADbCDe  EEDC E E 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 1 42
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DSİLA DALKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,047 291,930 89 104 147 2002 15419

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 2 30,50 76 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 54 11 51,25 43 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECADdDBABECbBDEDEBAAEECBCDDBCE       

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal Cc     b e bE B          

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DBEBBEEC DCCaECDCB B  e    b        be  

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EA  D               

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 17 11 0 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU TAŞOLUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,489 291,930 37 43 56 643 6716

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 80 18 75,50 63 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CaAEeADCDBbBECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAc

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDADaa E bAadDBC Dc      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DcEBBEE ADaaD CDCBC  ACBE AC  B DC      

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAdba  bBEDCeEE E CD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE BEYHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,177 291,930 86 101 138 1820 14365

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 59 19 54,25 45 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AEbeDCCAB DB DdbDBBADECBAECDCECEDBAcAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBDEBd  dA aDDdcCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik   BDa A EED  CBC   bC DdA    C        b 

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen e Ec    e    a  b   

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 6 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ÇAĞIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,983 291,930 28 31 41 480 5210

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 84 14 80,50 67 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AEC DCCABEaB DbeDBBADECeAECDCECEDBADAEBe

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal dDCB E   eEA BDDA CB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBDeCb EED CCB CDCACBDAA BE CDCBD  B  C

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen  DEA  CeeC E cCDEcEa

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE TÜRKAN HÜSMEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,860 291,930 85 98 133 1684 13714

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 0 11,00 55 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 58 10 55,50 46 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAbCAD DBba CDBcEDEBAeEbCBCDDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CD D   E AA   BCBDA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB  B E  D C  C C         Ab  B         

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAd    D c  eE    C 

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 1 17
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ERSUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,878 291,930 33 37 49 534 5748

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 81 10 78,50 65 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECADCDBABECDBDdDEBAAEbCBCDDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal beADB  EBbA EDBCBDA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik De BBd    CCDE  CBe   C EAAC    DC   A  

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACEa  D EcCDEE E CD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 7 1 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ACAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,417 291,930 17 19 28 348 3695

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 90 16 86,00 72 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECeDCdABEDBADEaDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal AcbaDEBAde A BcDAcCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBDB ADEEaECCBCCDC CBD AABE CDCBD A    

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen aDEA cCDD cEbDCDEeE 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE DEMİR CİNGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,420 291,930 52 60 78 866 8445

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 77 28 70,00 58 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CaAECADaDB BEeDBDdcEBAAEbCcCDDBaECAaBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal aDADBbdaBcAa DBCBDe      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB BB E ADCCDcCDCBCB dCeE AbAEB  CB  Aa 

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAdbaDce Ee DEEAEdCD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE EYMEN TOPAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,205 291,930 39 45 58 659 6856

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 37 0 37,00 93 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 80 20 75,00 63 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECaDCCABEDBADECDBBADECeeECbCcCb        

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal  DCBbE e ed     d Cd     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBD ABC  

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen aDEAbEeDeCcEEcCDEbEd

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 17 6 4 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ALTAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,323 291,930 47 54 70 791 7871

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 75 14 71,50 60 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBDCCABEDBbDdCDBBADECBAECDCECEDBADAEBe

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal dDCBDa A cdAeB aA CB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik   BDB Aa EDECe CC   C  AA B  C          

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen a EAaECDDC EE CDE Ed

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SİNEM MEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,243 291,930 91 106 150 2041 15653

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 56 23 50,25 42 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AEeBDCCAaEDBbDEeDBBADEaebECDCcCbDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal bD BD  b   A B  c Cd     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  cBD  A  Ec  C  a C Ca    BE aD         

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen e EA dC e dEEDCDE a 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 4 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR GÖNÜLLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,509 291,930 93 108 152 2092 15923

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 6 8 4,00 10 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 55 19 50,25 42 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECADCaBABE DBDdDEBAAEbCaCDDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDeDB  EB AaEDBCBDe      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik D  cBd  cD eD      dc Cd  Ae            

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen Ec     b    e     e 

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 4 17
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AYDİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 186,374 291,930 111 126 198 4530 27615

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 9 12,75 32 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 18 15 14,25 12 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AE aDa  Bab c   D BADECBcaCDaEa   A     

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal dDCd a                   

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  dB c                                   

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen                   b 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 1 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 1 1 25
PARAGRAF YORUMU 17 7 3 41

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE GÜRLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,000 291,930 32 36 48 533 5736

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 86 30 78,50 65 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe daAECADebBbBEeDBDdDEBAbdECBCDDBbECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDAe b aBbAbEDdCBDdc     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DBEBBEE ADCCDdebCBbaDdCBEAAC EBDDCBCAACE

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAebaDeDBEDCeEEeEECD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 9 3 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE NAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,950 291,930 68 77 100 1097 10039

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 70 19 65,25 54 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECAc D  aE DBDEDEBAAEECBCDDBCE A BDbD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CeADBD  BcA   BCBDA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik D   BdE  a C d DCBCdD CBEeACAEB  C      

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAeEa DDacDCc EcaaCa

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 14 1 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 10 2 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN COŞKUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 257,380 291,930 103 118 176 3102 21002

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 45 27 38,25 32 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe eBAE AD       eacEDEBAAEbCaCDDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal bbADBD bBeAaEbcCeed      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik De BBdE   a                      C      

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACca  ed   cEb EaCa

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ŞERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,205 291,930 23 25 34 406 4450

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 87 15 83,25 69 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECADCbBABECDBDdDEBdAEECBCDDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDADB dE AACdcBCBDAD     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik De BBEE AaCCD CDCB BDbCBE ACA  DDCc     

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACbaD bBED abE E CD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM HAMARAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,729 291,930 94 109 154 2290 17010

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 51 15 47,25 39 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CaAECAD b bBabDBDdDEBAeEbCBCaDdCECA BDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal C beB  b  A    CBDAD     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB  BE    CeD       cAC E AC  B         

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EA          DE      

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 12 4 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BESTE HAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,175 291,930 57 65 84 918 8789

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 20 11 17,25 43 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 76 28 69,00 58 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECaDCeABEbBbDECDBBADECBAECDCECbDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBeE A  dAdcDaA CB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  BdDB dDEEDbCeB  bCdC a AbeE CDCBcAAB a 

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen aeEAeEeeD  EcDCDE Ed

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 6 3 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,875 291,930 7 8 12 204 2043

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 96 13 92,75 77 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AEeBDCCABEDBADECDBBAcECBAECDCECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBDEBddDdACBDDADCa     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBdDB ADEEDECCBCCDCACB AA  E CD B  e   C

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen aDEAcECDeCcEEDCDEAEd

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN TOPALOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,041 291,930 31 35 47 522 5635

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 82 11 79,25 66 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECeDCCABEDBbDE DBBADECBAECDCECbDBADAEBe

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBDEB  edACBDDAeCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik   BDB cDEEDECeBCCDCACB AA  E CD  D A    

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen   EA   e  BEEeCD  E 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA KARADAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,071 291,930 29 32 42 489 5307

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 86 25 79,75 66 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe eBAEeADCbBABEecBDbDEBAeEbddCDDBCECAEBDAc

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal bDeDBD a  AadcBCBDbD     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DBEBBEE  DCCDECDCBCBDACaEeACAdBDDCdC A E

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACEeDcDdEDCDEE E CD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 2 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN HIZAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,709 291,930 78 90 118 1384 11885

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 64 16 60,00 50 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECAD b  BE DBDEDEBAeEbeBC DBCECAEBaAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDADBD E AACED CBaA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik D  BB   A  Ca CD   BD Ca                

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAdEa  DBEb cEbbbECb

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 13 3 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,058 291,930 58 66 85 920 8805

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 76 27 69,25 58 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe eeAECADCbBABE DBcEDEBAAEECBCDDBCECAaBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDADBe bBAA dDBCaDA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB aBEECAD CDcdDCBC  ACcEAACb dbDC      

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAe eDaeebb eEbbEcCD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 9 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KARAKAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,078 291,930 55 63 82 899 8684

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 75 23 69,25 58 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECADbDBABECDBcbDEBAAEbaBCDDBCECAEBDAc

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal bbADB  EBAAadcdCBDc      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB BBEE  D a b D BCB  CBEAACA   D B     

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAebaDabdED DEEbEaCD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 10 0 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL MEYDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 241,694 291,930 108 123 187 3632 23218

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 40 27 33,25 28 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECaDCCABEb ADE DBBAcECBcECDbECbDBAcAEBc

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADbBDb c cdAadcaA CB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik   cD         a  a     a                 

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen   Ec cd e    c    a 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ENDOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,969 291,930 15 17 26 340 3642

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 89 11 86,25 72 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBDCeABEDBAD CDBBADECdAECDCECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBDa    dACBDDADCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik E BDB ADEED CaBCCDC CBDAAAeE CDC     CE 

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen cDEA EeDeC b DCDEeE 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YURTSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,193 291,930 19 21 30 376 4092

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 89 17 84,75 71 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AEbeDCbAaEDBADdCDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal  D BDEBA DdAaBDDADCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EdBDBCADEED CCBCCDC C DAA BE CDCBD     C

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen abEAcbCDeCBEEcCad Ed

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İHSAN AKTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,484 291,930 81 93 125 1519 12835

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 66 34 57,50 48 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECaDCbABEDBADbeDBBAcECBAECDeECbDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal dbbaeb d cdACBccebCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBD eeD E ECaB CDCdCB       CDCdbb B   

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen aDEA  Cae BEbDCDbcEa

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,817 291,930 16 18 27 342 3660

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 89 12 86,00 72 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe baAECADCD ABEeDBD DEBAAEbCBCDDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal be DB  E  ACdDBCBDA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DBEaBEECADCCDE DCBCB ACeEAACA  DDCB  AC 

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAd cD DBEDCcEE E CD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 10 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,293 291,930 61 69 90 967 9101

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 73 21 67,75 56 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CaAECADCbBABECDBDEDEBAAEECBCDDdbcecaeDAc

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal beADB  b  ACdDBCBDbD     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB BBEE AD eaE D B    Cc AAC    DCB  AC 

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAddD  eBED DEE E CD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 10 7 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 6 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU GÜNDOĞDU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,069 291,930 46 53 68 757 7594

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 77 16 73,00 61 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CaAECADCDBdBE DBDEDEBAAEECBCaDBCECAEaDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDADB  E  ACdDcCBDA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB BBEECADCCD ecCBC bACaEAACA   D       

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAeEa  ecb    EA dC 

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 8 3 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ERBAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,713 291,930 35 41 53 577 6161

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 82 18 77,50 65 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAE AcCDBbBEeDBDccEBAeEECBCDDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal bbADBe  BdACdDBCBDAD     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB BBEE ADCC ECDCBCBe CB AACAEBDD    A  

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAeba  be D eEE E CD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR KARAKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,666 291,930 51 59 77 864 8424

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 75 19 70,25 59 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AEeBDCCABEbBdDE DBBA bCBebCDCECEDdADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ccCBcEBA D     aA CB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBDB A EEDECCBCCDCACBe AA E C   D     C

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen abEA  dDDCcEEcCcE  d

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN BAŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,034 291,930 9 10 16 236 2420

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 96 20 91,00 76 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CaAEeADCDBcaECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDAcBeCaBAAedcBCBDAe     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB BBEE ADCCDECDCBCB ACcEAbCbdBDDdBC ACE

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACEaDbDBEDCcEEcEECD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 2 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA BOZDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,553 291,930 11 12 19 256 2607

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 95 19 90,25 75 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBDC ABEDBADEeDBBADECaAECDeECbDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal bDCaDdBA eEeaBcDAcCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBDBCADEEDECCBCdDCACBDAAAeEECDCBD A   C

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen aDEADECDbCaEEDCDEbEa

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 11 1 92
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ÇORAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,647 291,930 24 26 36 410 4498

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 87 16 83,00 69 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECADCDBbBEdDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal beADB  EBcAedDBCBDAD     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DdEBBEE ADCCDECDCBC DbCe  AC     C C Ae 

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACba  DcEDCDEbbE CD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ERGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,459 291,930 79 91 120 1422 12173

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 65 23 59,25 49 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AEeBD  A ac  DE DBBADECBbECDCECEDBADAaBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBbd c  dACBcDcaCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBDB ADEE  CCBC eC         bC     AdC  

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen a EA aCDDCcbEcCbEca 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,988 291,930 87 102 140 1828 14389

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 2 29,50 74 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 56 10 53,50 45 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECAD      eDBDE  BAAEECBCDeBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal aDcbdeC  A  EcBCBDA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB BB     C  E  a        AA             

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAC D  D E  DaE E   

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 1 17
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL ÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,470 291,930 14 16 25 318 3355

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 91 14 87,50 73 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECeDCCABEDBbadeDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBDEBA edACBDDeDCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  BBDB ADEED CCBCaDCACBDAAABEECDCB  A    

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen c EADdCDDC E cC Eca 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 12 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM DENİZ MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,418 291,930 84 96 129 1572 13116

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 64 29 56,75 47 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe dBAECADCDBbBECDBDaDEBAbEbCBCDDBCEC      

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal beAaBe EBAAadeaCBDAc     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik be BBEEecDCaD    B  D CeEAAC c a     A  

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAdED  DBcbdDEE ccCe

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 17 10 2 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 7 1 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,653 291,930 34 39 51 547 5872

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 82 15 78,25 65 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AdCaDCCABEDB DE DBBADECBAECDCECEDBbDAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBDEBA  dAbBcDeDCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  dBDeCADEEDECeBCCDCAC DAb  E C   D      

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen   EA bCDDCcEED DE aa

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M FATİH K 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 226,703 291,930 110 125 191 3975 24908

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 34 24 28,00 23 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CaAEbAD a bBE DBbEcEBAeEbCBCDDBC CAdBe c

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal Ca Da  aeAdCdD           

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik  d  B      a     BC                     

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen Ecdb        a   a C 

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 12 4 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 0 17
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET  DEMİRCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,204 291,930 95 110 157 2512 18163

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 53 33 44,75 37 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AEeBDCCAabcBbDdbDBcADEadAbCDeECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADaBDdBe a     DADCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  cBDc   E   aaBCCcC C   A e  e  Ba     b

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen e EA bdee    cC EdEb

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 3 42
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÜVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,523 291,930 82 94 126 1543 12947

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 62 18 57,50 48 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBD CAB D bDEeDBBADECceECDCECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal bDCBbE   edA cDa  CB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  cBDB A  ED CCB dDC CBD AAe             

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen eDEA bd   c   C b E 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 7 1 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TÜTÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,149 291,930 30 33 44 500 5415

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 84 17 79,75 66 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBcC ABEDBbDEaDBBADECBAECDCECEDBADAEBe

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBDEBA  dA BcDA Ca     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  BBDBC  EEDdCCBCCcCdCBDAAABEbC     A    

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen acEA ECDedcEEcCDE EE

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ÇARKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,632 291,930 42 48 61 681 7013

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 24 0 24,00 60 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 78 14 74,50 62 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBDbCAaEDBbDd DBBADECcAECDCcCEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBeE     AaaD A CB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  BBDB  DEEDE CBC DCACBD A BE C CB       

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen ceEA E DbCdEEcCDE E 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 11 0 92
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN İSMAİL SARAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,574 291,930 69 78 103 1122 10225

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 69 17 64,75 54 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBD  ABEa  DdeDBBADECeAECDCECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCabEBA edA BcDAaCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  BBD  ADEE  CCBC D           C C D A    

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen acEA bCDe cEEaCb  EE

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEVA KAYMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,687 291,930 72 83 108 1179 10586

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 67 12 64,00 53 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBDCCABEbBADcdDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal A CBbE A bEAaB DA CB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  BBDB  DEE  Ce   cCdC   cA E  D         

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen   EA  d e  E D  E   

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 2 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİTHAT EFE ÖKSÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 427,264 291,930 3 3 7 139 1464

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 99 14 95,50 80 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBDCCABEb bDd DBBADECBAECDCECEDBADAaBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBDEBA DdAeBDDeaCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBDBCADEEDECCBC DC CBDA ABE CDaBDAAdCEC

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen DDEAcECDDCBEbDCDEeEa

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 11 0 92
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA BAYBARS KISA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,549 291,930 53 61 80 890 8641

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 77 30 69,50 58 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAEbADCbB BEeDBadcEBAAbECBCDDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CceaBe EddACdcBCcDAc     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DBEBBEECADCCDbCDCBCB  C  b e  BDD cC  CE

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAebcDeacEDCDEb cdCD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 2 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN KOCA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 251,652 291,930 106 121 183 3298 21842

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 40 14 36,50 30 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe A CeDC ABE  ADE eBBADECBeaCDCECEDBADAEB 

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal  DbB      d a Dcc C      

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik   BD  b     C   b      A     d       d  

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen b EA                

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ MERTEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,182 291,930 48 55 71 794 7885

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 24 9 21,75 54 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 78 25 71,75 60 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECaDCCABEDBADEeDBBAcECBAECDCECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal  bCB a b bdACaDDd C      

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBDd ADEEDdCCcCdeCdd DAAABE CDCBcA    a

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen  DEADb De B EeCDEcbd

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 8 3 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ÇINAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 419,096 291,930 6 7 11 202 2025

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 35 0 35,00 88 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 96 11 93,25 78 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECaDCCABEDBADb DBBADECBAECDCcCEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBDEBAdedACBDDAaCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBDBCADEEDECCBCCDCAC D A  E CDCBDAABCEC

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen a EA  CDD  EceC EcE 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,423 291,930 74 85 112 1241 10928

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 65 8 63,00 53 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe dBAECADCDB BE DBDEDEBAeEECBCD BaECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDAaB  E  ACdDBCcDA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DBE BEE  D C   DCBC  dC E  CA           

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EA            b E   

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 14 2 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 7 0 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YATIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,852 291,930 98 113 166 2744 19320

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 49 26 42,50 35 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AEeaDCbAaEbBADdCeBBADECBAECDCE bDBADAEBe

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBedBACeEACBDDd CB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik   Bc     b   eB      a       e C c d    

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen c Ec  e    b    b a 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 15 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 2 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN ODABAŞI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,502 291,930 90 105 148 2014 15484

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 55 16 51,00 43 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECADCDBABE DBDdDEBcAaECBCDDBCECA     

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CbADa  EBAAC cBCBDAD     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik De cc    D eDbC      A a  bC            

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAd    b    eE     D

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 17 12 1 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 1 2 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN GİRGİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 429,775 291,930 2 2 6 129 1326

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 99 11 96,25 80 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBDCeABEDBADdeDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADbBeEBACedACBDDAeCd     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBDB ADEEDECCBCCcCACB AAABE CDC D A   C

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen DDEA ECDDCBEEDCDE Ea

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PİRAYE ŞENTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,090 291,930 83 95 128 1554 13007

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 63 23 57,25 48 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe acAECADCDBbBEbDBD cEBAAaECBCDDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CD aBc d AACdDBC ad      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB BdEE A CeDd D  C   C       B D     C 

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAd cc b  DCeEb aEdD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 0 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÖZDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,079 291,930 62 70 92 970 9123

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 72 16 68,00 57 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AbeBD CAaED bDECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBbEBe eEACBDD  CB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik    DB  DEE ECCBCC C CaDeA               

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen aDEAaEeDe cE  CDE cc

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 2 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,775 291,930 49 56 72 806 7950

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 76 18 71,50 60 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CaAECADaD bBE DBDbDEBAAEbaBCDDBeECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CeADB  E AAC DBCBDAc     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB  BEE ADCCDd DCBC DcCeE ACe  DD c     

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAC a  ec DCDEE  cCD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 9 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH TAŞDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,634 291,930 59 67 86 928 8851

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 73 17 68,75 57 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AEeaDC AB aBbDE DBBADECBAECDCECaDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBbceA  cAaBDae C      

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  BBDB A EED CCB CbC CBD   B  CDCB  A    

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen a EA  CDDCcEE Ced E 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP BOLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,148 291,930 67 76 99 1092 10016

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 73 31 65,25 54 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECADCbBdBEeDBcbDEBAAEECBCDDBCECAEBDAc

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal bDADac aBeACdcBCBcAa     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB BBEE cDCaD  cdBb D CaEeACA BDD d     

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAdbacDeBcD eEEbE CD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 6 5 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,552 291,930 75 87 114 1280 11175

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 67 21 61,75 51 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CaAECAD aBbBE DBDbDbBAAabCBCDDBCECAaBDAc

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CeAaae bB AedcBCBDAc     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DBEBBEECAD C  C   CaDAC  A C            

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACED  DBEe D b EE  

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 1 42
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA SU YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,895 291,930 27 30 40 471 5107

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 85 17 80,75 67 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AEeeDCCABEDBdDdCDBBAeECBAECDCECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBea A  dAbBcDADCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  BBDBCADEEDECCBCCDCdCBeAAAB  CDC        

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen a EA ECDeCcEEcC bAE 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERDOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,699 291,930 92 107 151 2059 15747

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 56 22 50,50 42 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBDCCAa ecd E  BBADECeAECD ECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal A  e a   bdAeBDcA CB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  BBD  ADEE  Ce  C   CB cA a  CD B       

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen e EA cd e  E eC b dc

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA NUR YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,165 291,930 12 14 22 305 3212

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 92 16 88,00 73 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECADCbBbBECDBDaDEBAeEECBCDDaCECAaBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDADBD E AAedDBCBDdD     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DBEBBEECADCCD CDCBCB bCBEAAC  dDDCBC AC 

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACEc  e EDCDEd ddCD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE TOPALOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,919 291,930 4 5 9 157 1636

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 99 16 95,00 79 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AaCBDbCABEDBADEeDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADbaDE    dAeBDDADCc     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBDBbADEEDECCBCCDCACBDAAABEEbDCBDAABCEC

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen aDEA bCDbCdEEDCDEeEb

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KURBETOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,948 291,930 10 11 17 239 2431

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 94 12 91,00 76 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECADCbcdBEeDBDEDEBAAEECBCDDBeECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDADBD EBdAaEDBCBDAD     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DBEBBEECbDCCDECD BCBb CBEAAC   D  B    E

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACEc  DeEDCDEEAEaCD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 173,341 291,930 112 127 199 4636 28077

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 4 8,00 20 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 9 0,75 4 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 18,42 18,59 13,09

Toplam: 120 13 13 9,75 8 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECeD CABb  Acb D                       

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal bDd bb e edACca          

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik               B                         

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA OCAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,420 291,930 18 20 29 367 3968

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 89 17 84,75 71 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECADCDBABEeDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAc

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CbbDBc a AA   BCd b      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DeEBBEE ADCCDEdDCBCB dC EAACeEdDDC   ACE

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACEDDbbaEDCDEEcE CD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 10 0 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA TUNA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,428 291,930 54 62 81 893 8651

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 74 20 69,00 58 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBeCbABEDBADbeDBBADECBeECaCECEaBADAEBe

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBeEBA bdACBcDdaCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  BBD C DEED  CB a   Cac AA   eD B       

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen a EA ECDDCeEEDCDE E 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 3 3 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VELİÖN AL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,740 291,930 44 51 66 716 7324

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 80 25 73,75 61 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECADCDBABEbDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEaeAc

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal bbbDBe EB A decCBDAc     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB cBEECA CeDdbDCBCBDACB AACeEB DCB     

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACEacDbededDE eE C 

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 11 0 92
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ AVKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,581 291,930 60 68 87 929 8860

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 74 20 69,00 58 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBD  ABEDBbcd DBBADECBeECDCECEDBAcAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADbBDE d DdACBDaAcCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  BBDa  DEE  CeBCCDCACBDAAcBE CD         

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen a EA bdbe BEceC E E 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,358 291,930 41 47 60 672 6933

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 82 28 75,00 63 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AEdBDCaABEbBbDECDBBAcEaBAECDCECbDBAcAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBeE e  dACBDaAcCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBDBbADEED CaBCCDC CBDAAABE bDCBc AB   

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen cDEADbdebCdEdDCabcEa

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ VAROL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,071 291,930 70 79 104 1134 10296

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 71 26 64,50 54 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBD  AaEDBADceDBBAcECacECDCEebDBADAEBe

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal dDCabaB  cdACBDDA CB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  BBDe ADEE  CCBCCDCeCBDAA a  C       C  

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen aDEAcbdDeCcEEcC E Ea

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 13 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN TURNA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,167 291,930 80 92 124 1488 12628

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 61 12 58,00 48 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AbCeD CABEDc DE DBBA ECeeECDCEaEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal  DCB b     AaB DAcC      

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBDB ADE D dC CC   C   A    d          

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen D EA ECDe  E D    E 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT OKAN OĞUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,018 291,930 76 88 115 1290 11250

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 64 7 62,25 52 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECAD a ABE DBDEDEBAAEECaCDDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal dDAaB  E  AC  BaBDA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB cB E   CC  CD BbB  CBEAACA           

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EA                  

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,529 291,930 21 23 32 395 4316

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 88 18 83,50 70 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBDCCABEDBdDECDBBADECBedCDCECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal eDCBDEBedeEACBDbAeCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBDBeADEEDECCBCCD  C  AbeB  C     A   C

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen abEAeECDDCBEEDCccAEa

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ERTEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,789 291,930 65 74 97 1051 9729

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 73 27 66,25 55 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe eaAECADCDBbBE cBDEDEBAeEECBCbDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CeAcB  EBeAedecCdaA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DeEBBEE eDCaa CDCBCBecCB AcC  BD C   ACE

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAC aD bcE  e E d CD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 2 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF SİNAN TÖRÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,491 291,930 13 15 23 310 3271

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 90 10 87,50 73 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECAD DBABE DBDEDEBAAEECaCaDBCECAEBDAc

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDAD DCEBAACEDBCBDAb     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB BdEE  DCCD CDCBCBcAC  b C  BDDC   A  

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACE eeD EDbDEE EECD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 2 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,058 291,930 109 124 188 3697 23529

Katılımlar: 113 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 30,38 30,62 26,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,98 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,41 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,92 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 9,67 9,75 7,88

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 15,70 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,72 2,85 2,03

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 18,42 18,59 13,09

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,70 2,70 1,89

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,75 2,84 1,58

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,26 2,28 1,29

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 7,71 7,81 4,76

Toplam: 120 38 23 32,25 27 66,18 66,77 51,73

TYT Türkçe AEdBDCCABEDBdDE aBBccEaBAECDbcCbDdADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal eaaBDa b DaACBccA bc     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik    D                      e  d          

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen              D    a 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFFAN KUYUMCU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,884 291,930 12 99 134 1713 13826

Katılımlar: 13 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,85 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,15 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,08 1,39 1,13

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,71 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,23 9,75 7,88

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 16,23 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,94 2,85 2,03

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 20,17 18,59 13,09

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,54 2,70 1,89

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,40 2,84 1,58

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,29 2,28 1,29

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 8,23 7,81 4,76

Toplam: 120 59 15 55,25 46 70,48 66,77 51,73

TYT Türkçe AEdB CCABEDccDbeDBBcDECBAECDCECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBbEBe DEA BDDADCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik   BDe  a b  CCB  D                      

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen a Ec  e D    D  E a 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 0 17
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ADLIĞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,359 291,930 8 80 105 1150 10374

Katılımlar: 13 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,85 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,15 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,08 1,39 1,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,71 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,29 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,23 9,75 7,88

Matematik-1 30 18 8 16,00 53 16,23 15,74 11,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,94 2,85 2,03

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48 20,17 18,59 13,09

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,54 2,70 1,89

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,40 2,84 1,58

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,29 2,28 1,29

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 8,23 7,81 4,76

Toplam: 120 73 34 64,50 54 70,48 66,77 51,73

TYT Türkçe AECeDCCABEDBdcEebBBAeECBAECDaECEDBADAaBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBeE c cEACBDcdcCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  dBDBbbDEE bCCBCCDCcCBD AbB bbD    A C  

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen aDEADEdDebeEbcCcbbab

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA TANER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,370 291,930 6 58 76 856 8337

Katılımlar: 13 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 31,85 30,62 26,01

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,15 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,08 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,71 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,29 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,23 9,75 7,88

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 16,23 15,74 11,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,94 2,85 2,03

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 20,17 18,59 13,09

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,54 2,70 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,40 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,29 2,28 1,29

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,23 7,81 4,76

Toplam: 120 77 27 70,25 59 70,48 66,77 51,73

TYT Türkçe AbCBDdCAB bB DEeDBBAcECBAECDCECEDBAcAEBe

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal AaCaaa    dACBcDd CB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  BdDBCADEEDdCeBbCDCACBDA bBbECD  D  BCa 

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen a EA bdDDCaEEDCDEeEc

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 2 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ÖZBABACAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,647 291,930 13 100 135 1745 13993

Katılımlar: 13 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 31,85 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,15 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,08 1,39 1,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,71 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,23 9,75 7,88

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 16,23 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,94 2,85 2,03

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 20,17 18,59 13,09

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,54 2,70 1,89

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,40 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,29 2,28 1,29

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 8,23 7,81 4,76

Toplam: 120 62 29 54,75 46 70,48 66,77 51,73

TYT Türkçe CaAECADaDB BEeDBDbDEBAeEbCBCDDBCbCAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CaADae EeAAbdcBCBDAc     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik De  B    D C aCDCBCBD Ce                

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EAebaecedaD aEbc ECD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ECE KESKİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,317 291,930 1 4 8 146 1530

Katılımlar: 13 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,85 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,15 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,08 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,71 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,29 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,23 9,75 7,88

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 16,23 15,74 11,07

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,94 2,85 2,03

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 20,17 18,59 13,09

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,54 2,70 1,89

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,40 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,29 2,28 1,29

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,23 7,81 4,76

Toplam: 120 99 15 95,25 79 70,48 66,77 51,73

TYT Türkçe AECaDbCABEDBADECDBBAcECBAECDCECbDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADbBDEdA edAeBDDADCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBDB ADEED CCBCCDCACBDAbAcEbCDCBD ABCEC

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen cDEA ECDDC EEDCDEcEd

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 2 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ LAL POLAT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,218 291,930 9 81 106 1154 10390

Katılımlar: 13 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,85 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,15 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,08 1,39 1,13

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,71 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,29 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,23 9,75 7,88

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 16,23 15,74 11,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,94 2,85 2,03

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 20,17 18,59 13,09

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,54 2,70 1,89

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,40 2,84 1,58

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,29 2,28 1,29

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 8,23 7,81 4,76

Toplam: 120 67 10 64,50 54 70,48 66,77 51,73

TYT Türkçe AECaDCCABEbBADaCDBBADECBAECDCECbDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADC ba    EA BDDA CB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBDe  DEE   aB C   C  b A   CDCB       

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen   EA b     E D  E   

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 1 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU UYGAÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,182 291,930 10 86 113 1265 11094

Katılımlar: 13 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 31,85 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,15 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,08 1,39 1,13

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,71 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,29 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,23 9,75 7,88

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 16,23 15,74 11,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,94 2,85 2,03

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 20,17 18,59 13,09

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,54 2,70 1,89

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,40 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,29 2,28 1,29

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,23 7,81 4,76

Toplam: 120 67 19 62,25 52 70,48 66,77 51,73

TYT Türkçe eBAECADCDBbBEacBDdcEBAAEbCdCDDBCECAEBeAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CbAaB  E AACd  CBDAa     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB BBEE    C   DCBCBe C  AAC   D        

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACba  ed e DEE E C 

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 9 1 75
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE CEVİK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,139 291,930 4 34 45 501 5416

Katılımlar: 13 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,85 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,15 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,08 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,71 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,29 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,23 9,75 7,88

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 16,23 15,74 11,07

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,94 2,85 2,03

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73 20,17 18,59 13,09

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,54 2,70 1,89

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,40 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,29 2,28 1,29

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,23 7,81 4,76

Toplam: 120 87 29 79,75 66 70,48 66,77 51,73

TYT Türkçe AECaDCbABbbBADEecBBdDECBAECDCECEDBADAaBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBeEBe edAeBDDdcCB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik EBBDBCADEEDECeBCdDCdCBDAAbBbaCDCBD AdC C

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen abEAebeDeCBEEDCDEbE 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 11 1 92
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TAHA DİZBAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,721 291,930 11 97 132 1649 13495

Katılımlar: 13 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 31,85 30,62 26,01

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,15 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,08 1,39 1,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,71 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,29 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,23 9,75 7,88

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 16,23 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,94 2,85 2,03

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 20,17 18,59 13,09

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,54 2,70 1,89

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,40 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,29 2,28 1,29

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,23 7,81 4,76

Toplam: 120 61 20 56,00 47 70,48 66,77 51,73

TYT Türkçe CaAECADCDBAB bDBDEDEBAAEbCdCDDBCECAEBDAc

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal C ADa  E AAadD CBDA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DB B aE e aC   eCB  b      C            

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACb   ecdDC Eb EdCb

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 14 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 2 25
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,633 291,930 5 38 50 538 5773

Katılımlar: 13 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 31,85 30,62 26,01

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,15 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,08 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,71 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,29 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,23 9,75 7,88

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 16,23 15,74 11,07

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,94 2,85 2,03

TYT Matematik 40 29 0 29,00 73 20,17 18,59 13,09

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,54 2,70 1,89

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,40 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,29 2,28 1,29

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,23 7,81 4,76

Toplam: 120 82 14 78,50 65 70,48 66,77 51,73

TYT Türkçe d AECADCbBAB eDBDdDEBAAEECBCDDBCECAEBDAc

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal aD  a  E AACdDadBaA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik D EBBEE ADC D CDCBCBD C EA C  BDDCB  ACE

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EA EDe DB D cEE EdCD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA BEGÜM UYSAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,943 291,930 2 13 21 299 3152

Katılımlar: 13 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,85 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,15 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,08 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,71 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,29 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,23 9,75 7,88

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 16,23 15,74 11,07

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,94 2,85 2,03

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 20,17 18,59 13,09

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,54 2,70 1,89

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,40 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,29 2,28 1,29

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,23 7,81 4,76

Toplam: 120 93 19 88,25 74 70,48 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECADCDBcBEeDBDaDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDADBe a eAedDBCdDAe     

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DBEBBEE ADCCDECcCBCBDACBEA Cb BDDCd AACE

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACEaD ecEDCcEEcd CD

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE TÜRK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,879 291,930 7 73 96 1048 9719

Katılımlar: 13 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 31,85 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,15 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,08 1,39 1,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,71 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,29 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,23 9,75 7,88

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 16,23 15,74 11,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,94 2,85 2,03

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 20,17 18,59 13,09

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,54 2,70 1,89

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,40 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,29 2,28 1,29

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,23 7,81 4,76

Toplam: 120 69 12 66,00 55 70,48 66,77 51,73

TYT Türkçe AECaDaCABEDB D  DBBADbCeAECDCECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBD  b   AeaDDA CB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  BBDd ADEE  CeB               DCBD  B   

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen a EA  CDeCcEEDC EA  

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 15 2 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET HAN AKSAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,734 291,930 3 29 39 461 5034

Katılımlar: 13 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,85 30,62 26,01

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,15 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,08 1,39 1,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,71 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,29 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,23 9,75 7,88

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,23 15,74 11,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,94 2,85 2,03

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 20,17 18,59 13,09

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,54 2,70 1,89

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,40 2,84 1,58

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,29 2,28 1,29

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,23 7,81 4,76

Toplam: 120 85 16 81,00 68 70,48 66,77 51,73

TYT Türkçe AECBDC AaEbBcDbeDBBcDECBAECDCECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal ADCBbE A adACBDDd CB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  BBDB ADEE ECCBCCDCACB eAABEbCDCBD      

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen a EA bCDDCBEE Cab E 

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 16 1 94

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA BALCI 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,747 291,930 2 50 65 715 7323

Katılımlar: 2 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 36,25 30,62 26,01

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,25 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,38 1,39 1,13

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,75 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,38 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 10,75 9,75 7,88

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 14,75 15,74 11,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,00 2,85 2,03

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 17,75 18,59 13,09

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,50 2,70 1,89

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,25 2,84 1,58

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,12 2,28 1,29

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 10,88 7,81 4,76

Toplam: 120 76 11 73,25 61 75,62 66,77 51,73

TYT Türkçe CBAECADCDBbBECDBDEeEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

Cevap Anahtarı A CBAECADCDBABECDBDEDEBAAEECBCDDBCECAEBDAD

TYT Sosyal CDADBD EBA   D CBaA      

Cevap Anahtarı A CDADBDCEBAACEDBCBDADDBEAC

TYT Matematik DBcBBEEbAaCCD d        e eA             

Cevap Anahtarı A DBEBBEECADCCDECDCBCBDACBEAACAEBDDCBCAACE

TYT Fen EACEDceDBED  EE EEC 

Cevap Anahtarı A EACEDDDDBEDCDEEAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 2 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202504

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ŞEN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,472 291,930 1 40 52 558 5981

Katılımlar: 2 128 203 4900 30761

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 36,25 30,62 26,01

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,25 3,01 2,31

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,38 1,39 1,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,75 2,38 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 2,96 2,68

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,75 9,75 7,88

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 14,75 15,74 11,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,00 2,85 2,03

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 17,75 18,59 13,09

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,50 2,70 1,89

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,25 2,84 1,58

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,12 2,28 1,29

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,88 7,81 4,76

Toplam: 120 83 20 78,00 65 75,62 66,77 51,73

TYT Türkçe AECaDCCAaEDBdDdCDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

Cevap Anahtarı B AECBDCCABEDBADECDBBADECBAECDCECEDBADAEBD

TYT Sosyal A bBbE e  dAeBDDA CB     

Cevap Anahtarı B ADCBDEBACDEACBDDADCBEACDB

TYT Matematik  BBDB ADEEDcCCBCCcC C DbAAdE CDCB  ABC  

Cevap Anahtarı B EBBDBCADEEDECCBCCDCACBDAAABEECDCBDAABCEC

TYT Fen  DEA bdDeC EEeCaEeEa

Cevap Anahtarı B DDEADECDDCBEEDCDEAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 17 17 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 3 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
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