
SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN BAYRAMİÇ 0 11-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 188,399 271,560 1 127 127 127 127

SÖZ 107,925 0,000 1 109 109 109 109

SAY 207,100 0,000 1 105 105 105 105

EA 165,846 0,000 1 130 130 130 130

Katılımlar: 1 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 8,50 16,58 16,58

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,25 2,90 2,90

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,00 4,75 4,75

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 1,75 3,95 3,95

TYT Fen 30 10 16 6,00 20 6,00 11,60 11,60

Toplam: 120 20 22 14,50 12 14,50 42,77 42,77

TYT Matematik cAEdeDABCEC  B        b  Dac  

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen bdaBCedeEeaDaCeDbD  Abadd CDc 

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 10 6 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 7 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 2 1 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 5 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ALTINOVA 0 11-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,521 271,560 1 1 1 1 1

SÖZ 277,870 0,000 1 10 10 10 10

SAY 429,179 0,000 1 12 12 12 12

EA 468,586 0,000 1 1 1 1 1

Katılımlar: 1 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 26,50 13,41 13,41

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 28,75 16,58 16,58

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,00 2,90 2,90

Kimya 10 9 1 8,75 88 8,75 4,75 4,75

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 3,95 3,95

TYT Fen 30 22 8 20,00 67 20,00 11,60 11,60

Toplam: 120 78 11 75,25 63 75,25 42,77 42,77

TYT Türkçe cCCBBCEBECDDEBD BBACBDEDAEeCCA

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAb

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen ebCBCCcDAaDCDEDcCCDBEebCDBcBCA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 4 0 100
ŞİİR 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 29 1 97

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 5 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,495 271,560 63 64 64 64 64

SÖZ 255,424 0,000 16 17 17 17 17

SAY 236,226 0,000 91 92 92 92 92

EA 312,339 0,000 57 58 58 58 58

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 15 12 12,00 40 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 47 21 41,75 35 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAEADEDBCABB DBEcDdEdECBBaCA

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik  Aad D  bE   Ba      AA  D D a

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen  AbB CaebbdDCCeDcD DACadBDCcbE

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 3 1 75
ŞİİR 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 8 5 27

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 3 1 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH ÇİFTÇİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,134 271,560 33 34 34 34 34

SÖZ 242,598 0,000 25 26 26 26 26

SAY 311,133 0,000 57 58 58 58 58

EA 349,821 0,000 31 32 32 32 32

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 7 2 6,50 65 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 18 9 15,75 53 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 56 16 52,00 43 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAEADEDBCABB DeEaDCEB C BbCb

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik dAEC    CECDAB   B BC AbeDCD  

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen cAD CCBeEDBDabBDEDeDceecBDCD  

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 2 50
ŞİİR 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 3 53

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 2 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 4 1 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ARSEN KALEM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,142 271,560 16 17 17 17 17

SÖZ 273,060 0,000 11 12 12 12 12

SAY 366,309 0,000 34 35 35 35 35

EA 440,905 0,000 5 6 6 6 6

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 1 25,75 86 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 8 0,00 0 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 67 11 64,25 54 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe ACC EADEDBCABB  BEbDCEBECBBCCA

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik  AECBDA CE DABD CBDB AAEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen aAedCededaBDCCcDED DACBcB CD  

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 3 1 75
ŞİİR 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 0 83

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 8 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 4 0 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 1 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA BUDAK 317 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 215,639 271,560 114 115 115 115 115

SÖZ 224,962 0,000 43 44 44 44 44

SAY 152,477 0,000 122 124 124 124 124

EA 260,359 0,000 94 95 95 95 95

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 3 18,25 61 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 4 5 2,75 28 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 6 14 2,50 8 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 29 19 24,25 20 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe ACCd Cd   D E D BBACcDEDAEAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik  cD  B     D              bE  

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen  cec   aeED DbDeCabe    bBdcb 

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 4 2 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 5 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 1 4 20
GAZLAR 5 3 1 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 4 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARDA KANAT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,682 271,560 29 30 30 30 30

SÖZ 120,751 0,000 102 103 103 103 103

SAY 461,834 0,000 6 6 6 6 6

EA 308,844 0,000 61 62 62 62 62

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 0 2,00 7 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 9 1 8,75 88 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 10 0 10,00 100 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 25 3 24,25 81 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 57 3 56,25 47 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe AC                            

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen DECBCCcDAEDCDEDBCCDB  cCDBEaCA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 0 0
HİKÂYE 4 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 30 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 5 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CENGİZ MERT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,468 271,560 24 25 25 25 25

SÖZ 253,821 0,000 17 18 18 18 18

SAY 361,414 0,000 35 36 36 36 36

EA 405,384 0,000 17 18 18 18 18

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 1 22,75 76 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 17 6 15,50 52 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 63 9 60,75 51 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe dCCBBCEBE D E D BBACB EDAEAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEAA  DBC DBeDCEC  DBCEAa

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen Dc    aDAcD caDBCCDB b CDBEBCA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 0 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 23 2 77

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 3 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 2 2 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 1 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EFE MUSTAFAOĞ 1830 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,744 271,560 19 20 20 20 20

SÖZ 151,213 0,000 96 97 97 97 97

SAY 467,413 0,000 4 4 4 4 4

EA 341,272 0,000 38 39 39 39 39

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 1 6,75 23 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 9 1 8,75 88 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 63 5 61,75 51 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A eAEADE                     A

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen cADBCCBCEDBDCCBDdDaDACBcBDCDAE

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 1 0 17
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 0 0
HİKÂYE 4 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 30 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 3 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ Ö KIRCI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 212,018 271,560 117 118 118 118 118

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 260,143 0,000 81 82 82 82 82

EA 182,390 0,000 126 127 127 127 127

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 6 0,50 5 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 26 15 22,25 19 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik cAECBe  CECD B   BD  b  B     

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen aAea  ebbDBDaCcDdDa cCBcBDCDA 

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 3 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 6 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 2 2 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ATMIŞDÖRT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,364 271,560 20 21 21 21 21

SÖZ 438,778 0,000 2 2 2 2 2

SAY 196,788 0,000 107 109 109 109 109

EA 341,405 0,000 35 36 36 36 36

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 13,41 13,41 13,41

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,41 0,40 0,40

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 0,39 0,38 0,38

Felsefe 5 5 0 5,00 100 0,22 0,21 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 0,20 0,20 0,20

TYT Sosyal 30 29 1 28,75 96 1,21 1,19 1,19

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 16,55 16,58 16,58

Toplam: 120 66 10 63,50 53 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe baCBBC BECDaEBDDBBACBDEDcaAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Sosyal EBCBDAeDECDCBDECAEABACEEABEACA

Cevap Anahtarı B EBCBDADDECDCBDECAEABACEEABEACA

TYT Matematik  dDCDB A   DB     DaECB D dEAa

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 3 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
ŞİİR 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 9 1 90

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 4 4 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 6 6 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 4 4 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 4 47



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL AKÇAKOCA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,049 271,560 96 97 97 97 97

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 315,397 0,000 54 55 55 55 55

EA 206,454 0,000 119 120 120 120 120

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 6 2 5,50 55 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 9 1 8,75 88 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 18 7 16,25 54 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 34 10 31,50 26 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik  ADCDBEA d DB  DB  Cca    CEAE

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen D dBCC DAbDCDEDBCCDd  ae BEBec

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 3 53

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 2 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 5 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 4 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM DEMİRTUYİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,115 271,560 102 103 103 103 103

SÖZ 114,338 0,000 106 107 107 107 107

SAY 293,151 0,000 65 66 66 66 66

EA 231,329 0,000 109 110 110 110 110

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 0 1,00 3 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 4 3 3,25 33 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 12 8 10,00 33 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 32 11 29,25 24 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A                             

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik dAECBD   ECDABDb BD Cb   DCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen EAecCCdaEDBbaCc E C A   d C   

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 0 0
HİKÂYE 4 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 19 3 63

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 2 0 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 1 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TOK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,852 271,560 65 66 66 66 66

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 375,949 0,000 32 33 33 33 33

EA 215,478 0,000 115 116 116 116 116

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 7 3 6,25 63 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 9 1 8,75 88 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 42 6 40,50 34 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik EAECB   CE D B   B dCAA BDCD  

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen aADeCCBCEeBDCCBDdDCDcCBEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 1 57

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 4 1 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASEL KELEKÇİBAŞI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,839 271,560 55 56 56 56 56

SÖZ 224,962 0,000 43 44 44 44 44

SAY 279,292 0,000 70 71 71 71 71

EA 362,631 0,000 28 29 29 29 29

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 3 18,25 61 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 9 16 5,00 17 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 49 21 43,75 36 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe ACaBBCE   D E   BBACBDEDdaAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEAACaDBC DBA C CB  Bd A 

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen c e   deAaDdDEDeCCbe ebCbdaBbc

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 2 70

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 5 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 4 1 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 7 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİN KELEKÇİBAŞI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,669 271,560 12 13 13 13 13

SÖZ 208,930 0,000 65 66 66 66 66

SAY 437,672 0,000 9 9 9 9 9

EA 402,715 0,000 18 19 19 19 19

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 5 15,75 53 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 8 2 7,50 75 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 9 1 8,75 88 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 22 6 20,50 68 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 69 11 66,25 55 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe AbCeEdDE BCABB   E D   ECBBbCd

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen cADBCCBCdDBDCCBDcDCDACaEeDCb  

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 5 0 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 30 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 4 1 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 3 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ÖZBEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 214,620 271,560 115 116 116 116 116

SÖZ 207,327 0,000 67 68 68 68 68

SAY 167,726 0,000 117 119 119 119 119

EA 244,593 0,000 102 103 103 103 103

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 2 15,50 52 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 4 0,00 0 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 2 3 1,25 13 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 7 11 4,25 14 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 28 17 23,75 20 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAEADEDBCABe   E D  B   d C 

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik  AEC     d D  b   D      b c  

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen bAa   e d BDebd     cCacdDCD  

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 1 0
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 4 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 4 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAY AKSOY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,269 271,560 109 110 110 110 110

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 291,800 0,000 66 67 67 67 67

EA 213,974 0,000 116 117 117 117 117

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 31 14 27,50 23 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik  ADCD EA   DB a B  CEC  DBCEAa

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen D ddC  eA DaDEecCCDdEecCbBEBdc

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 2 57

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 3 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 3 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 5 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL BÖRKLÜ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,305 271,560 36 37 37 37 37

SÖZ 221,756 0,000 49 50 50 50 50

SAY 337,516 0,000 42 43 43 43 43

EA 371,249 0,000 23 24 24 24 24

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 5 0,75 8 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 6 2 5,50 55 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 14 9 11,75 39 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 56 16 52,00 43 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAEbDED CABaDDBE e   EaBBCbA

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik dAECBD  bECDABDE BD  AAEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen aAb dCd c BbCCcD D DACBaBbCD  

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 5 0 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 1 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 23 2 77

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 5 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 3 0 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA ORHAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,193 271,560 90 91 91 91 91

SÖZ 220,153 0,000 53 54 54 54 54

SAY 223,736 0,000 98 99 99 99 99

EA 279,303 0,000 80 81 81 81 81

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 2 0,50 5 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 2 4,50 45 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 11 7 9,25 31 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 38 15 34,25 29 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAaADEaBaABB D E DC BECeBdCc

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik dAEC      e       D   A B CD  

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen aA     a  BDCCeDc   ebBEBcCD  

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 8 2 27

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 2 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 1 1 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 3 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KIRMIZIKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,398 271,560 7 8 8 8 8

SÖZ 252,218 0,000 19 20 20 20 20

SAY 423,906 0,000 13 14 14 14 14

EA 420,222 0,000 9 10 10 10 10

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 2 22,50 75 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 7 2 6,50 65 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 24 5 22,75 76 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 73 10 70,50 59 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe ACeBBCE  CD EB  BBACBDEDAEeCCA

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEAACBDBbEDBA CECBeDaCEAE

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen DECdCC DAaDCDEDebCDBcADCDBEBCA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 3 0 75
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 3 87

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 2 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 5 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE DİLA YILMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,971 271,560 58 59 59 59 59

SÖZ 247,408 0,000 23 24 24 24 24

SAY 248,103 0,000 87 88 88 88 88

EA 308,317 0,000 62 63 63 63 63

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 3 0 3,00 30 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 6 1 5,75 58 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 14 3 13,25 44 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 45 10 42,50 35 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe ACCeEADEbBCABB DaED CEBECBBaCc

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik  AEC    C C  B a  D  bA       

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen  AD C     BDCCeD D  ACBceDC   

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 1 50
ŞİİR 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 8 2 27

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 0 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 2 0 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 2 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARBAROS GÜNAYDIN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,509 271,560 67 68 68 68 68

SÖZ 205,723 0,000 73 74 74 74 74

SAY 278,701 0,000 71 72 72 72 72

EA 327,110 0,000 48 49 49 49 49

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 4 2 3,50 35 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 10 9 7,75 26 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 46 20 41,00 34 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A dAabDEDBCABa DBE D E EC cdCd

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik cAEaBD BCEeDABD  BD CAA BD cA 

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen cAD eCcebDBDaCcD    cCe  D    

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 4 3 0 75
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 19 4 63

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 5 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 1 0 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 2 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY KUMRAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,557 271,560 86 87 87 87 87

SÖZ 213,740 0,000 60 61 61 61 61

SAY 238,434 0,000 89 90 90 90 90

EA 272,476 0,000 87 88 88 88 88

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 40 19 35,25 29 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe  bbdBC BEe  Ec  BBACBDEDAEACaA

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik   DC B AAbBD       C  a       

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen  dece c AaDaD DcCCDBEAcC BEaCc

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 1 1 25
ŞİİR 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 8 2 27

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 6 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 3 1 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ATAMAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,770 271,560 82 83 83 83 83

SÖZ 229,772 0,000 38 39 39 39 39

SAY 230,752 0,000 96 97 97 97 97

EA 307,591 0,000 63 64 64 64 64

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 4 19,00 63 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 5 0,75 8 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 2 4,50 45 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 10 10 7,50 25 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 41 16 37,00 31 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe dCdBBCE   D EdD BBACBaEDAEAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik   DCcB AA  D        E    cCEAE

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen adbd  BbA e   DcCCDB   Cbe BbA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 1 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 2 37

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 5 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 1 1 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 3 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ÖZÇERİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,977 271,560 93 94 94 94 94

SÖZ 260,234 0,000 14 15 15 15 15

SAY 178,944 0,000 114 116 116 116 116

EA 326,483 0,000 50 51 51 51 51

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 11 11 8,25 28 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 2 5 0,75 8 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 5 13 1,75 6 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 41 29 33,75 28 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe ACCBBCEBEdDcEBDbBBcCBDEDAEACbA

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCD  Acd a CaD   Cc adDedEbb

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen  d   b   a d  eBCabd  edeBdBCc

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
HİKÂYE 4 3 1 75
ŞİİR 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 11 37

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 3 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 5 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKCAN GÜNGÖR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 251,961 271,560 84 85 85 85 85

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 344,754 0,000 39 40 40 40 40

EA 265,110 0,000 92 93 93 93 93

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 5 4 4,00 40 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 38 8 36,00 30 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik EAECBDA CECDABD  BD  AAEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen cAbeCC CaDBDCbeDcD    BcBD    

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 0 83

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 2 1 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 1 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA NAZLI AKKIN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,894 271,560 59 60 60 60 60

SÖZ 279,473 0,000 9 9 9 9 9

SAY 218,892 0,000 99 100 100 100 100

EA 333,428 0,000 45 46 46 46 46

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 1 26,75 89 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 6 0,50 5 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 13 12 10,00 33 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 47 17 42,75 36 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe ACCBBCEBE D EBDDBBACBDEDAaACCA

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik   D cBEA   c  cD          CE c

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen DdaB  aadcD DbDcCCDB  cCadcBCA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 3 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
ŞİİR 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 7 4 23

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 6 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 3 1 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRU AKİDE 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,296 271,560 104 105 105 105 105

SÖZ 196,104 0,000 80 81 81 81 81

SAY 212,511 0,000 100 101 101 101 101

EA 285,285 0,000 77 78 78 78 78

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 3 1,25 13 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 2 5 0,75 8 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 36 27 29,25 24 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAdADEbBCABB DeE c d ECaBbbc

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik  AEdeD  Cce AB   BD CAAEBD  c 

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen  AaB  d  aecCbdD  e c dadDCc  

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 1 2 25
ŞİİR 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 5 47

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 3 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 1 4 20
GAZLAR 5 1 1 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 5 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET BOZKONT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,079 271,560 81 82 82 82 82

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 348,475 0,000 38 39 39 39 39

EA 244,054 0,000 103 104 104 104 104

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 7 1 6,75 68 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 3 4 2,00 20 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 17 7 15,25 51 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 39 9 36,75 31 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik aADCDBEAA BDBC DB  CEC  DBCEAc

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen  ECBCC DAbe D  eCaDdEA CDBaBeA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 22 2 73

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 1 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 1 1 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DENİZ KALE 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 201,866 271,560 122 123 123 123 123

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 235,658 0,000 92 93 93 93 93

EA 203,446 0,000 121 122 122 122 122

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 2 4 1,00 10 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 7 10 4,50 15 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 23 15 19,25 16 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik EADCDBEAb aDB   B  eEC  D dEAa

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen eEedCCa Aa    eBbdDd     B d  

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 5 53

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 5 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 1 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ERDOĞAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,751 271,560 66 67 67 67 67

SÖZ 218,549 0,000 56 57 57 57 57

SAY 263,538 0,000 78 79 79 79 79

EA 321,212 0,000 53 54 54 54 54

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 4 1 3,75 38 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 11 8 9,00 30 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 46 20 41,00 34 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe AdCAEADEDBbABB a E Dd BEbeBCCc

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik EAECa ABdECDdB   BDB bd  DCD  

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen cADBCCBeaeBDaC D     d aB b   

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 5 53

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 1 60
GAZLAR 5 1 0 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 3 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA NAZ KOCA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,745 271,560 68 69 69 69 69

SÖZ 357,915 0,000 5 5 5 5 5

SAY 133,745 0,000 127 129 129 129 129

EA 245,201 0,000 101 102 102 102 102

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 13,41 13,41 13,41

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,41 0,40 0,40

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 0,39 0,38 0,38

Felsefe 5 5 0 5,00 100 0,22 0,21 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 0,20 0,20 0,20

TYT Sosyal 30 23 5 21,75 73 1,21 1,19 1,19

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 16,55 16,58 16,58

Toplam: 120 45 15 41,25 34 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAaADEDBCABB DBEbc EB b dCeb

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Sosyal  aecADBaBEBAEACEDdCDAEECAA AEB

Cevap Anahtarı A CEDDADBCBEBAEACEDBCDAEECAACAEB

TYT Matematik  AEd    b     D         eD    

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 2 50
ŞİİR 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 4 4 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 6 5 1 83

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 4 3 0 75
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 4 3 13



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE DEMİREL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,480 271,560 17 18 18 18 18

SÖZ 224,962 0,000 43 44 44 44 44

SAY 404,913 0,000 19 20 20 20 20

EA 413,767 0,000 14 15 15 15 15

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 3 18,25 61 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 7 1 6,75 68 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 18 6 16,50 55 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 66 9 63,75 53 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe bCCBBCE   D E   BBACBDEDcaAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEAACBDBCEDBADCECB DBCEAE

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen DE BCC DAcDCcEDcCCDd   CDBce A

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 29 0 97

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 1 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 4 1 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 2 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİRCAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,847 271,560 26 27 27 27 27

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 487,207 0,000 1 1 1 1 1

EA 295,190 0,000 71 72 72 72 72

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 8 1 7,75 78 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 10 0 10,00 100 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 28 1 27,75 93 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 58 1 57,75 48 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen aADBCCBCE BDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 30 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 1 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 5 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 10 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİRCİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,227 271,560 89 90 90 90 90

SÖZ 207,327 0,000 67 68 68 68 68

SAY 236,874 0,000 90 91 91 91 91

EA 277,681 0,000 83 84 84 84 84

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 2 15,50 52 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 4 0,00 0 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 7 0 7,00 70 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 11 7 9,25 31 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 37 11 34,25 29 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe     cC    D E D BBACBDEDAdAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik E DCD  A   D    B   ba    CEA 

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen  cb    bAaD   DBCCDB   CDddBb 

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 10 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 4 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 2 0 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 3 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ADIGÜZEL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,091 271,560 80 81 81 81 81

SÖZ 216,946 0,000 57 58 58 58 58

SAY 246,040 0,000 88 89 89 89 89

EA 313,489 0,000 56 57 57 57 57

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 4 17,00 57 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 2 1,50 15 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 3 3 2,25 23 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 41 14 37,50 31 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe eCCBcC    e E D BaACBDEDAEAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik   D  BEAA BDBC   A  E     CEAd

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen e      bAE   c eCCDd  DCbBbBee

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 1 1 25
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 1 47

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 2 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK AKYAY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,530 271,560 41 42 42 42 42

SÖZ 252,218 0,000 19 20 20 20 20

SAY 293,829 0,000 64 65 65 65 65

EA 348,030 0,000 33 34 34 34 34

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 5 1 4,75 48 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 5 3,75 38 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 17 9 14,75 49 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 56 22 50,50 42 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe AbCeEADEcBCABBDDBEeDCEBECBBdbA

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik cAECdD  CEdbd  d  DBdAA BDCDA 

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen  AD CCBe  BDaCeDdbbDACBEBeCDec

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 3 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
ŞİİR 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 15 7 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 1 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 2 3 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ARDA KUL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,725 271,560 30 31 31 31 31

SÖZ 183,278 0,000 86 87 87 87 87

SAY 392,062 0,000 24 25 25 25 25

EA 340,815 0,000 39 40 40 40 40

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 7 3 6,25 63 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 21 8 19,00 63 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 60 20 55,00 46 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe dbCeEADEDBCbaB DcE ed  ECBd   

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik aAECdDABdECD B ECBDBCAAEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen aADBCCcCEcBDaCBDcDCbcCBEBDC Aa

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 1 2 25
ŞİİR 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 3 83

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 3 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DOĞANCAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 193,971 271,560 123 124 124 124 124

SÖZ 176,865 0,000 89 90 90 90 90

SAY 152,904 0,000 121 123 123 123 123

EA 188,100 0,000 125 126 126 126 126

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 3 12 0,00 0 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 2 5 0,75 8 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 9 13 5,75 19 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 25 34 16,50 14 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe dCdBed B  D E   aBACdDEbdEAC d

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik b b ad     edeba dce      CEA 

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen eddc   bdE  D cdaeeB  eCDBEBCc

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 1 0
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 12 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 6 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 1 4 20
GAZLAR 5 1 1 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK SÖNMEZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 226,716 271,560 110 111 111 111 111

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 291,721 0,000 67 68 68 68 68

EA 229,014 0,000 113 114 114 114 114

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 4 6 2,50 25 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 12 14 8,50 28 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 32 18 27,50 23 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik  ADCDBEAAbBDB  DB DCECa a CEAb

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen ea aCd DAcDacbDBCaedE eCedEBC 

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 20 4 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 2 3 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 3 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇATMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,023 271,560 13 14 14 14 14

SÖZ 268,250 0,000 12 13 13 13 13

SAY 380,179 0,000 29 30 30 30 30

EA 444,809 0,000 2 3 3 3 3

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 0 25,00 83 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 6 3 5,25 53 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 69 10 66,50 55 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe AC BBCE ECD EBD BBACBDEDAEAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEAACaDBCEDBADCECB DBCEAb

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen aa BCCBDAcD cEDcCCDB ec e EBCA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 3 0 75
ŞİİR 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 27 2 90

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 3 1 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 3 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU OKŞAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 181,981 271,560 126 128 128 128 128

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 195,441 0,000 109 111 111 111 111

EA 170,358 0,000 128 129 129 129 129

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 3 1 2,75 28 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 6 11 3,25 11 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 17 18 12,50 10 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik bAddB d CEC  B a BD C A  Dbc  

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen aAbc  cdcaBDdC       C ce C  c

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 7 37

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 7 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 1 60
GAZLAR 5 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 3 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ATATOPRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,542 271,560 14 15 15 15 15

SÖZ 207,327 0,000 67 68 68 68 68

SAY 433,231 0,000 10 10 10 10 10

EA 375,441 0,000 22 23 23 23 23

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 9 1 8,75 88 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 68 11 65,25 54 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAEdDEDBCABB D E D  cc aBdbA

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik EAEC D BCECDABDECBD bAAEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen bADBCCBCEDBDeCcDEDaDACBEBDCD E

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 1 87

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 4 1 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 0 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN AYYILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,190 271,560 23 24 24 24 24

SÖZ 234,582 0,000 34 35 35 35 35

SAY 378,993 0,000 31 32 32 32 32

EA 405,959 0,000 16 17 17 17 17

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 1 19,75 66 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 6 3 5,25 53 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 2 4,50 45 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 17 7 15,25 51 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 63 8 61,00 51 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A eAEADE B ABB  BE D E ECBB CA

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik EAECBD  CECDABD CBDB AAEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen EAa CCBeEadbCC  ED DcCBdBDCD  

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 4 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 3 0 75
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 0 87

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 2 40
GAZLAR 5 3 0 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,939 271,560 39 40 40 40 40

SÖZ 393,152 0,000 3 3 3 3 3

SAY 166,075 0,000 118 120 120 120 120

EA 299,175 0,000 66 67 67 67 67

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 13,41 13,41 13,41

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 0,41 0,40 0,40

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 0,39 0,38 0,38

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,22 0,21 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,20 0,20 0,20

TYT Sosyal 30 25 4 24,00 80 1,21 1,19 1,19

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 16,55 16,58 16,58

Toplam: 120 55 12 52,00 43 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAaADEDBCABB DBEbD EB eaBCCd

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Sosyal CEDDADBCBEcAEACEDBCDdEaCAbC EB

Cevap Anahtarı A CEDDADBCBEBAEACEDBCDAEECAACAEB

TYT Matematik aAEdBc  CEC A     D   A       

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 3 1 75
ŞİİR 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 10 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 4 3 1 75
BEŞERÎ SİSTEMLER 6 6 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 2 33
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 4 2 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 3 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFTALYA DEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 229,790 271,560 106 107 107 107 107

SÖZ 216,946 0,000 57 58 58 58 58

SAY 192,231 0,000 111 113 113 113 113

EA 278,897 0,000 81 82 82 82 82

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 4 5 2,75 28 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 8 16 4,00 13 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 36 28 29,00 24 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAaADEDBCAdaaD E DCcBdCeBCCb

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik bAEC D Be a A     D   A  aC   

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen cAbd  cb edbCCeDbDd cCebecC  E

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 2 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 4 30

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 6 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 2 2 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 5 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BOSTANCI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,904 271,560 52 53 53 53 53

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 392,721 0,000 23 24 24 24 24

EA 251,574 0,000 97 98 98 98 98

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 8 2 7,50 75 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 22 5 20,75 69 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 45 6 43,50 36 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik cAECBD  CEC ABD CBD  AAEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen EADeCCBeEDBDCCdbEDCDAeBEBDC   

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 23 1 77

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 4 1 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 1 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN ELBELİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,577 271,560 79 80 80 80 80

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 352,236 0,000 36 37 37 37 37

EA 230,518 0,000 110 111 111 111 111

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 5 4 4,00 40 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 6 2 5,50 55 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 8 0 8,00 80 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 19 6 17,50 58 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 39 9 36,75 31 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik aAECB  BCECDdBD  BD  bAE DCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen cAe CCdCEadDCCBDE d ACBEBDCD  

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 20 3 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 2 1 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 0 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM EMİR UZUN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,823 271,560 2 3 3 3 3

SÖZ 239,392 0,000 28 29 29 29 29

SAY 459,129 0,000 7 7 7 7 7

EA 427,624 0,000 8 9 9 9 9

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 2 20,50 68 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 9 1 8,75 88 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 9 1 8,75 88 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 76 7 74,25 62 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAEADEDBCABB   E DCE E BBaCd

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik EAEbBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen cADBCCBCEDBDCCBDEDCaACBEBDCbeE

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 29 1 97

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 4 1 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DEĞİRMEN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 221,296 271,560 113 114 114 114 114

SÖZ 216,946 0,000 57 58 58 58 58

SAY 171,669 0,000 115 117 117 117 117

EA 254,833 0,000 96 97 97 97 97

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 4 17,00 57 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 5 0,75 8 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 4 3 3,25 33 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 8 12 5,00 17 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 31 20 26,00 22 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAEAcEDBCABB   E DC BEd Bba 

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik  AEb    d           C A eD c  

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen aAa   BdacBDabdD D   ecde CD  

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 4 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 5 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 2 0 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 4 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ÖZCAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 212,081 271,560 116 117 117 117 117

SÖZ 219,574 0,000 55 56 56 56 56

SAY 149,703 0,000 123 125 125 125 125

EA 238,374 0,000 106 107 107 107 107

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 13,41 13,41 13,41

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,41 0,40 0,40

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,39 0,38 0,38

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,22 0,21 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,20 0,20 0,20

TYT Sosyal 30 2 0 2,00 7 1,21 1,19 1,19

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 0 1,00 10 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 1 2 0,50 5 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 4 6 2,50 8 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 28 20 23,00 19 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe AbCAEADEaBCABBeDBE DebecCBcbbb

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Sosyal                      E       B

Cevap Anahtarı A CEDDADBCBEBAEACEDBCDAEECAACAEB

TYT Matematik cAEa     EC    a              

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen  A        B ad       ea B Cee 

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
HİKÂYE 4 3 0 75
ŞİİR 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 4 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 0 33
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 4 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 4 3 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 0 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 1 2 20
GAZLAR 5 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 4 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZSOY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,738 271,560 69 70 70 70 70

SÖZ 221,756 0,000 49 50 50 50 50

SAY 262,428 0,000 79 80 80 80 80

EA 333,649 0,000 43 44 44 44 44

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 1 17,75 59 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 10 14 6,50 22 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 45 18 40,50 34 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe    BBCE   D E   BBACBDEDbEAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik E DCDBEAA  DBC  BA  Ea   aCEAb

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen b edb cbA D DbDcCCDa  DCbeEdbc

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 3 57

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 6 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 3 1 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 5 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAADET YAVUZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 250,242 271,560 85 86 86 86 86

SÖZ 164,039 0,000 92 93 93 93 93

SAY 287,262 0,000 69 70 70 70 70

EA 251,150 0,000 98 99 99 99 99

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 41 23 35,25 29 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe cC dcCE   D E   cBbbe EDAEee A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik E DCDBEA   DB   c  dEe AeeCEA 

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen D d CeceAaD  dDcCCDdEA CDBEBbA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 2 3 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 1 0
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 5 47

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 2 1 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YILMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,948 271,560 6 7 7 7 7

SÖZ 260,234 0,000 14 15 15 15 15

SAY 421,499 0,000 15 16 16 16 16

EA 442,291 0,000 4 5 5 5 5

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 22 8 20,00 67 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 75 15 71,25 59 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe AdCAEdDEDBCABBDDBEaDCEBECBBdCb

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik cAECBDABCECDABeECBDBCAAEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen bADdCCdCEadDCCBDccCDcCBEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 3 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
ŞİİR 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 28 2 93

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 3 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AKPOLAT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 190,942 271,560 125 126 126 126 126

SÖZ 184,881 0,000 85 86 86 86 86

SAY 135,923 0,000 126 128 128 128 128

EA 207,162 0,000 118 119 119 119 119

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 6 16 2,00 7 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 23 29 15,75 13 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe ACCAEdDEaBaABB D E ca a d d  A

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik aAECd     b       e        c  

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen EADd  cdaaecabd     cCacBeCae 

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 1 1 25
ŞİİR 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 5 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 0 5 0
GAZLAR 5 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 6 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ARDA ÖZKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 223,114 271,560 111 112 112 112 112

SÖZ 190,827 0,000 82 83 83 83 83

SAY 201,311 0,000 105 107 107 107 107

EA 241,957 0,000 104 105 105 105 105

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 13,41 13,41 13,41

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 0,41 0,40 0,40

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,39 0,38 0,38

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,22 0,21 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,20 0,20 0,20

TYT Sosyal 30 1 1 0,75 3 1,21 1,19 1,19

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 5 0,75 8 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 4 3 3,25 33 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 9 11 6,25 21 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 33 26 26,50 22 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A Cdab BEde EBe BeACBDEDcdeCbA

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Sosyal c                         E   

Cevap Anahtarı B EBCBDADDECDCBDECAEABACEEABEACA

TYT Matematik  ADC d  c          C C  D dEA 

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen cEace c A D D  eCaDd  DC ebBb 

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 4 2 1 50
ŞİİR 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 4 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 4 1 0 25
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 8 3 27

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 5 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 2 0 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 3 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KAVAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,471 271,560 91 92 92 92 92

SÖZ 239,392 0,000 28 29 29 29 29

SAY 199,219 0,000 106 108 108 108 108

EA 278,728 0,000 82 83 83 83 83

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 2 20,50 68 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 5 4 4,00 40 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 1 2 0,50 5 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 37 12 34,00 28 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe cCCB CE   D E D BBACBDEDAEACbA

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik                   D       CEA 

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen eEdBCC eAb      Ca eceDCDdbBCA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 4 0 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 1 2 20
GAZLAR 5 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KAYAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,651 271,560 10 11 11 11 11

SÖZ 247,408 0,000 23 24 24 24 24

SAY 413,393 0,000 17 18 18 18 18

EA 418,109 0,000 12 13 13 13 13

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 1 21,75 73 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 22 6 20,50 68 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 70 8 68,00 57 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe ACCBBCE   e E D BBACBDEDAEAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEAACBDBCEDBA CECB eBCEA 

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen DECBCeceAaD DEDBCaDBa DCDBEBCA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 1 1 25
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 1 87

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 4 0 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ŞENGÜL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 203,959 271,560 121 122 122 122 122

SÖZ 205,723 0,000 73 74 74 74 74

SAY 145,811 0,000 124 126 126 126 126

EA 236,870 0,000 108 109 109 109 109

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 8 0,00 0 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 2 5 0,75 8 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 6 16 2,00 7 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 27 27 20,25 17 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe ebCBddEB  b E D BBACBDEbAEeC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik   cCe                a    dEAE

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen ebddbeBbAa a b adaDB AcC ac   

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 1 1 25
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 4 4 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 8 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 3 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENVER BERAZİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,275 271,560 88 89 89 89 89

SÖZ 120,751 0,000 102 103 103 103 103

SAY 321,190 0,000 49 50 50 50 50

EA 229,132 0,000 112 113 113 113 113

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 0 2,00 7 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 36 9 33,75 28 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A              D              

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik  bEC D  CECDA    BD CAA BDCD  

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen  A aCadedDBDCCBDaD DdCBaBDCD  

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 1 57

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 3 1 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM AVCIOĞLU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,189 271,560 48 49 49 49 49

SÖZ 114,338 0,000 106 107 107 107 107

SAY 397,365 0,000 22 23 23 23 23

EA 262,913 0,000 93 94 94 94 94

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 0 1,00 3 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 7 3 6,25 63 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 22 6 20,50 68 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 47 8 45,00 38 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A                             

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik EAECBDA CEC dBDECBD  eAEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen EADdCCBeEbdDaCBDEDCDACBcBDCD  

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 0 0
HİKÂYE 4 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 24 2 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 5 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 1 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ALP ERİÇYEL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 193,571 271,560 124 125 125 125 125

SÖZ 119,148 0,000 104 105 105 105 105

SAY 209,950 0,000 101 102 102 102 102

EA 195,841 0,000 124 125 125 125 125

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 1 1,75 6 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 4 4 3,00 30 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 7 15 3,25 11 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 22 22 16,50 14 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe d  B  E                       

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik   DCD EAA dDa b Be daC   BCEA 

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen ecdcb  eAce D DcCaDe   CDdceb 

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 0 0
HİKÂYE 4 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 13 6 43

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 7 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 2 1 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 4 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DENİZ YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,181 271,560 54 55 55 55 55

SÖZ 196,104 0,000 80 81 81 81 81

SAY 307,489 0,000 59 60 60 60 60

EA 297,317 0,000 67 68 68 68 68

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 5 13,75 46 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 5 4 4,00 40 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 18 11 15,25 51 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 49 21 43,75 36 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe AC dBd    D E   cBACBDEDAdAe A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik   DCDaEAAbaDBCEDBd C      CEAc

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen DEadC BcAcDCDcccCCDBEeDCDBbBdc

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 1 0
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 5 53

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 3 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ETKA TURGUT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,440 271,560 56 57 57 57 57

SÖZ 223,359 0,000 46 47 47 47 47

SAY 278,043 0,000 72 73 73 73 73

EA 330,844 0,000 46 47 47 47 47

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 4 18,00 60 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 3 7 1,25 13 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 13 13 9,75 33 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 48 19 43,25 36 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAEADEcBCABB   E D  BaCBBdeA

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik cAEC    CEC  B   BDB AA e CDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen cADdeadbcDBDaCd cD D Cc BeCDeE

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 2 53

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 7 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 2 1 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 3 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM MIHLAYANLAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,095 271,560 71 72 72 72 72

SÖZ 200,914 0,000 77 78 78 78 78

SAY 273,663 0,000 73 74 74 74 74

EA 270,854 0,000 89 90 90 90 90

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 5 4 4,00 40 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 6 2 5,50 55 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 17 7 15,25 51 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 43 15 39,25 33 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe  CedeCE   D E D BeACBDEDAaAe A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik E DCDB Ab          C C    CEe 

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen DbedCCdDA D D DdCCbB  DC BEBCe

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 10 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 3 0 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 1 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN ULUÇAY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 228,122 271,560 108 109 109 109 109

SÖZ 212,136 0,000 63 64 64 64 64

SAY 192,685 0,000 110 112 112 112 112

EA 260,241 0,000 95 96 96 96 96

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 3 16,25 54 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 4 0,00 0 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 3 3 2,25 23 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 9 11 6,25 21 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 32 15 28,25 24 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe c  BBC    D E D BBAaBDEDAEAe A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik   DC   A   D              CE d

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen e  d   aAaD   D Caad dDCbBEcCc

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 6 1 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 4 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 1 3 20
GAZLAR 5 2 0 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİDAYET MOLLA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,908 271,560 64 65 65 65 65

SÖZ 229,772 0,000 38 39 39 39 39

SAY 261,568 0,000 80 81 81 81 81

EA 348,199 0,000 32 33 33 33 33

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 4 19,00 63 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 2 1,50 15 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 4 2 3,50 35 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 8 9 5,75 19 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 46 16 42,00 35 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A deEADEaBCABB  cE D  BECBBCCA

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik  AECB c C C  BD CdD CAAEaDCD E

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen cADc      BDCbBe    ebBceeC   

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 2 1 50
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 3 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 2 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 5 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TUANA ÇETİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,718 271,560 35 36 36 36 36

SÖZ 229,772 0,000 38 39 39 39 39

SAY 323,056 0,000 48 49 49 49 49

EA 339,175 0,000 41 42 42 42 42

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 4 19,00 63 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 7 3 6,25 63 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 55 13 51,75 43 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAEADEDBCABB DeEaa E Ed B CA

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik  AEC D BbEC       DB AA  DCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen aADBCCdCEaBDCCcDED DceeEeDCD  

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 1 3 25
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 1 53

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 4 0 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KOÇER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,361 271,560 18 19 19 19 19

SÖZ 249,011 0,000 22 23 23 23 23

SAY 386,842 0,000 26 27 27 27 27

EA 418,312 0,000 11 12 12 12 12

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 3 7 1,25 13 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 9 1 8,75 88 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 19 11 16,25 54 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 68 17 63,75 53 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe eCCdBCEBE De BaDBBACBDEDAEAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEAAb DBCEDBADCEaB DBCEAE

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen ecbBdbBbAbDCcEDBCCDBEAcCDBbBCc

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 1 50
ŞİİR 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 2 87

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 7 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 4 1 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK CEREN ÖNAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,533 271,560 49 50 50 50 50

SÖZ 180,071 0,000 87 88 88 88 88

SAY 335,509 0,000 43 44 44 44 44

EA 326,874 0,000 49 50 50 50 50

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 7 11,25 38 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 4 6 2,50 25 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 1 4,75 48 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 14 9 11,75 39 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 50 18 45,50 38 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe d CAbADE BCAB DDeEee   bC d   

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik EAECBDABCEC ABD  BD CbAaBDCDA 

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen aAedCCBdbaBDCCcD    AbB BDCe  

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 0 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 1 3 25
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 23 2 77

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 6 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 1 0 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 2 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU ÖZDOĞAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,445 271,560 70 71 71 71 71

SÖZ 138,387 0,000 99 100 100 100 100

SAY 340,220 0,000 40 41 41 41 41

EA 294,530 0,000 72 73 73 73 73

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 1 4,75 16 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 5 5 3,75 38 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 4 2 3,50 35 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 13 9 10,75 36 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 43 12 40,00 33 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe     eCE          B     DA     

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEAA BDB cDBADCECB DBCEAc

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen eEedCCcDAaD   D CaDd   CDBbBa 

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 1 0 17
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 0 0
HİKÂYE 4 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 2 83

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 5 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 2 40
GAZLAR 5 2 0 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 2 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İZEM YILDIRIM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,917 271,560 27 28 28 28 28

SÖZ 164,039 0,000 92 93 93 93 93

SAY 423,021 0,000 14 15 15 15 15

EA 341,390 0,000 36 37 37 37 37

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 1 8,75 29 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 8 1 7,75 78 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 22 6 20,50 68 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 59 8 57,00 48 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe       E   D E         EDAEA bA

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik aADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEA 

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen DEeBCC DAEDaDcDBCCDBdADCbB BCc

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 1 0 17
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 0 0
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 28 1 93

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 1 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 3 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TIRAŞOĞ* 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,340 271,560 95 96 96 96 96

SÖZ 200,914 0,000 77 78 78 78 78

SAY 232,042 0,000 95 96 96 96 96

EA 309,958 0,000 59 60 60 60 60

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 3 5 1,75 18 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 6 15 2,25 8 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 39 25 32,75 27 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe cebB C  E c E   BBACBDEDAEAedA

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik   DCDBbAA BD   bB DaEC  DBCEAb

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen e ddd  aAc  DaeeCaDd e C B aec

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 1 1 25
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 4 57

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 6 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 1 2 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 4 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAVİN IŞIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,853 271,560 11 12 12 12 12

SÖZ 253,821 0,000 17 18 18 18 18

SAY 404,839 0,000 20 21 21 21 21

EA 418,920 0,000 10 11 11 11 11

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 1 22,75 76 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 10 0 10,00 100 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 22 7 20,25 68 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 70 9 67,75 56 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAEADEDBCABB   E DCE ECBBCCd

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik bAECBDABCECDABD CBD CAA  DCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen adDBCCBdbDBDCCBDEDCDACacBDCD a

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 1 83

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 5 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM EFE BAŞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,027 271,560 34 35 35 35 35

SÖZ 206,920 0,000 72 73 73 73 73

SAY 349,100 0,000 37 38 38 38 38

EA 323,494 0,000 52 53 53 53 53

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 13,41 13,41 13,41

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,41 0,40 0,40

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,39 0,38 0,38

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,22 0,21 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,20 0,20 0,20

TYT Sosyal 30 1 0 1,00 3 1,21 1,19 1,19

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 5 4 4,00 40 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 56 17 51,75 43 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe bCeBaCE   c E   aBACBcEDAEAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Sosyal                           E   

Cevap Anahtarı B EBCBDADDECDCBDECAEABACEEABEACA

TYT Matematik dADCeB AACBDB  DB DCEC   BCEe 

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen bE dCCdDAcDdDEDBCaDd ADCDBcBCA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 1 0
HİKÂYE 4 1 1 25
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 4 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 4 1 0 25
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 19 3 63

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 4 1 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÖRGEL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 235,393 271,560 99 100 100 100 100

SÖZ 164,039 0,000 92 93 93 93 93

SAY 253,056 0,000 85 86 86 86 86

EA 251,150 0,000 98 99 99 99 99

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 1 8,75 29 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 4 3 3,25 33 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 3 5 1,75 18 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 12 12 9,00 30 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 34 14 30,50 25 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAEADEeB             E      

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik  AEC D  CECD B   BD   A    Dd 

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen cAD  b eEDdDabceED  ceecBDC AE

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 2 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 0 0
HİKÂYE 4 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 13 1 43

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 3 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 1 4 20
GAZLAR 5 2 1 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TURUCALI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,828 271,560 42 43 43 43 43

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 431,856 0,000 11 11 11 11 11

EA 280,150 0,000 79 80 80 80 80

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 7 3 6,25 63 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 8 0 8,00 80 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 23 5 21,75 73 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 51 7 49,25 41 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik EAcCDBEAACBDBCEDBADCECBADBaEAE

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen eECBCCBeAbDaDdDBCCDBE  CDBEBCA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 28 2 93

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 3 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 0 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUDRET CİP 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,350 271,560 40 41 41 41 41

SÖZ 130,371 0,000 101 102 102 102 102

SAY 416,815 0,000 16 17 17 17 17

EA 319,085 0,000 55 56 56 56 56

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 2 3,50 12 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 6 3 5,25 53 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 53 10 50,50 42 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe  bdBBCE                       

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen DEddCC DAbDa EDeCCDdEA CDBcBCe

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 0 0
HİKÂYE 4 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 30 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 3 1 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE SERDAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,798 271,560 15 16 16 16 16

SÖZ 441,421 0,000 1 1 1 1 1

SAY 209,720 0,000 102 103 103 103 103

EA 379,039 0,000 20 21 21 21 21

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 2 25,50 85 13,41 13,41 13,41

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,41 0,40 0,40

Coğrafya-1 10 9 0 9,00 90 0,39 0,38 0,38

Felsefe 5 5 0 5,00 100 0,22 0,21 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,20 0,20 0,20

TYT Sosyal 30 26 3 25,25 84 1,21 1,19 1,19

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 16,55 16,58 16,58

Toplam: 120 67 5 65,75 55 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAEADEDBCABBDDBE DCEBECaBbCA

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Sosyal CEDDADBCaEBAEAC DBCDAEECAAacEB

Cevap Anahtarı A CEDDADBCBEBAEACEDBCDAEECAACAEB

TYT Matematik  AEC D BCEC AB    D   AEB C   

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 3 0 100
HİKÂYE 4 3 0 75
ŞİİR 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 9 1 90

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 4 4 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 6 5 0 83

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 4 2 2 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 15 0 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS MUMCU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 222,349 271,560 112 113 113 113 113

SÖZ 221,756 0,000 49 50 50 50 50

SAY 170,344 0,000 116 118 118 118 118

EA 268,977 0,000 91 92 92 92 92

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 6 11 3,25 11 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 32 22 26,50 22 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe AeCe CEBEeD E   BdACBDEDdEAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik   b Da  c d cC       CB   CEAb

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen          ce Da eCCDB c bbdcBbe

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 7 6 23

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 1 2 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 7 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GÖZÜTOK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,968 271,560 25 26 26 26 26

SÖZ 138,387 0,000 99 100 100 100 100

SAY 468,731 0,000 2 2 2 2 2

EA 327,618 0,000 47 48 48 48 48

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 1 4,75 16 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 8 2 7,50 75 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 9 1 8,75 88 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 61 5 59,75 50 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe AC dBCE                       

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen aaCBCCBDAEDaDEDBCCDBEADCDBEaCA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 0 0
HİKÂYE 4 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 30 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 4 1 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖ ÇEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,610 271,560 101 102 102 102 102

SÖZ 207,327 0,000 67 68 68 68 68

SAY 204,973 0,000 104 106 106 106 106

EA 286,705 0,000 76 77 77 77 77

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 2 15,50 52 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 0 0 0,00 0 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 5 6 3,50 12 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 32 8 30,00 25 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe   eAEADEDBCABB D E D   EC d   

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik  AEC  A CE            A  DCDA 

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen EA  C  d e            d dbCDc 

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 0 37

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 2 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 0 0 0
GAZLAR 5 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 4 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN ÖKSÜZOĞLU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,807 271,560 22 23 23 23 23

SÖZ 212,136 0,000 63 64 64 64 64

SAY 405,544 0,000 18 19 19 19 19

EA 376,049 0,000 21 22 22 22 22

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 3 16,25 54 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 6 1 5,75 58 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 10 0 10,00 100 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 21 3 20,25 68 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 63 6 61,50 51 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAdADEDBCABB e EaDC   C    A

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik EAECBD BCE  ABD CBDB AAEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen cA  CCBC DBDCCBDEDCD CBcBcCD  

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 4 2 1 50
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 0 83

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 1 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 5 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 2 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN TEZCAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,639 271,560 37 38 38 38 38

SÖZ 237,788 0,000 32 33 33 33 33

SAY 315,698 0,000 53 54 54 54 54

EA 347,709 0,000 34 35 35 35 35

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 3 20,25 68 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 5 3 4,25 43 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 7 0 7,00 70 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 17 6 15,50 52 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 54 10 51,50 43 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe bCCB  EcEdD E D BBACB EDAEACCA

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEAb  DB   BADCEC        

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen aE  CCcDAc CD acCaDB   CDBEBCA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 0 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 1 53

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 2 1 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 0 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA DEDELER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,187 271,560 46 47 47 47 47

SÖZ 220,153 0,000 53 54 54 54 54

SAY 312,363 0,000 56 57 57 57 57

EA 333,447 0,000 44 45 45 45 45

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 4 6 2,50 25 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 17 12 14,00 47 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 54 24 48,00 40 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe ACeAEADEDBCAeeDD c D  BEb eCCA

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik bAEdBDABCEecb     DdC AEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen bAbBCedeaDdDCCdDbDa ACBcBDCcAE

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
HİKÂYE 4 1 1 25
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 6 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 6 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 2 2 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ ÇANDUR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,122 271,560 28 29 29 29 29

SÖZ 213,740 0,000 60 61 61 61 61

SAY 371,865 0,000 33 34 34 34 34

EA 365,724 0,000 27 28 28 28 28

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 8 2 7,50 75 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 19 6 17,50 58 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 60 12 57,00 48 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe AC Ba EBEdc E D BBAdBDEDdEeC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEAAC DB  DBAD EC  D CEAE

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen DEeBCCcDAED DaDBCCDB  D  BcdeA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 1 1 25
ŞİİR 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 23 0 77

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 3 1 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 3 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUAZZEZ CANAN HOŞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,015 271,560 57 58 58 58 58

SÖZ 175,262 0,000 90 91 91 91 91

SAY 323,463 0,000 47 48 48 48 48

EA 339,802 0,000 40 41 41 41 41

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 11 15 7,25 24 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 50 27 43,25 36 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe b aeeCE   D E D BaAaeDEDAbAdaA

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEAACBDBCEDBADCECB D CEda

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen e bBeCBcAcDdD DcCCDd  cCbdccee

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 3 3 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 2 87

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 5 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 3 1 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 7 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED AYGÜN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,728 271,560 47 48 48 48 48

SÖZ 221,756 0,000 49 50 50 50 50

SAY 307,180 0,000 60 61 61 61 61

EA 336,657 0,000 42 43 43 43 43

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 6 0,50 5 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 15 9 12,75 43 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 51 15 47,25 39 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe AbCeEADEDBCABB b E D EBEC daC 

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik bAECBD BC C   DE BD    E DCDA 

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen cAe  CaebbBDCCcDED DAeBc  CD E

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 1 57

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 6 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 4 0 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 2 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ AYAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 208,568 271,560 119 120 120 120 120

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 251,467 0,000 86 87 87 87 87

EA 212,470 0,000 117 118 118 118 118

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 4 5 2,75 28 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 8 11 5,25 18 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 25 14 21,50 18 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik   DCDBcAACBDB  bB  CEdB   CEA 

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen Dcac C aAaD DdDcbCbd     d   A

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 3 57

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 1 4 20
GAZLAR 5 3 1 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 1 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ ŞAHİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,629 271,560 38 39 39 39 39

SÖZ 367,134 0,000 4 4 4 4 4

SAY 196,788 0,000 107 109 109 109 109

EA 324,338 0,000 51 52 52 52 52

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 13,41 13,41 13,41

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,41 0,40 0,40

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 0,39 0,38 0,38

Felsefe 5 5 0 5,00 100 0,22 0,21 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,20 0,20 0,20

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 1,21 1,19 1,19

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 16,55 16,58 16,58

Toplam: 120 57 19 52,25 44 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe ACCeEADEbBCcBBDDBEeDCEBEe B bc

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Sosyal CEeDAaBCcEcAEACcDBdDAEECAAacEB

Cevap Anahtarı A CEDDADBCBEBAEACEDBCDAEECAACAEB

TYT Matematik bAEC D  CECDdB a BD  A   eCD  

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 3 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
ŞİİR 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 4 3 1 75
BEŞERÎ SİSTEMLER 6 4 2 67

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 4 2 2 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 4 47



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZGÜRBÜZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,234 271,560 4 5 5 5 5

SÖZ 223,359 0,000 46 47 47 47 47

SAY 467,010 0,000 5 5 5 5 5

EA 418,076 0,000 13 14 14 14 14

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 9 1 8,75 88 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 10 0 10,00 100 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 76 12 73,00 61 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe cbCBBbEB bD EcDaBBACBDEDAEeCbA

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen cECBCCBDAEDCDEDBCCDBaADCDBEaCc

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA
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100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 1 50
ŞİİR 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 30 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 5 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN YILDIRIM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,942 271,560 9 10 10 10 10

SÖZ 274,663 0,000 10 11 11 11 11

SAY 390,650 0,000 25 26 26 26 26

EA 457,652 0,000 1 2 2 2 2

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 0 26,00 87 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 8 2 7,50 75 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 72 10 69,50 58 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe ACCBBCEBE DDEB  BBACBDEDAEAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEAACBDBCEDBAcCECBAcBCEAE

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen cdCBCCBDAEDCecDBCCDB   eDe aCc

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 4 0 100
ŞİİR 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 28 2 93

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 3 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 4 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ AYDEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,759 271,560 61 62 62 62 62

SÖZ 240,995 0,000 27 28 28 28 28

SAY 255,373 0,000 84 85 85 85 85

EA 292,466 0,000 73 74 74 74 74

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 46 15 42,25 35 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe ACCAEADEDBdABBDD E DC BECaaCbc

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik  AEC      C    E    C         

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen bAD C dbdeBDCCcDdDaDACdEBDCaAE

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 3 0 100
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 6 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 3 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÇETİNKAYA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 211,444 271,560 118 119 119 119 119

SÖZ 157,626 0,000 95 96 96 96 96

SAY 208,104 0,000 103 104 104 104 104

EA 200,707 0,000 122 123 123 123 123

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 9 7,75 26 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 3 6 1,50 15 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 4 4 3,00 30 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 12 12 9,00 30 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 28 23 22,25 19 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe  Cdd   c  D E   adAbBbEDcdAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik   D                eEC    CEAd

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen DdCde ceAa  caDBbaDBE  CbB BbA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 3 3 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 1 0
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 6 2 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 6 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 1 2 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 2 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROTİNDA TURHAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,488 271,560 31 32 32 32 32

SÖZ 188,088 0,000 84 85 85 85 85

SAY 385,630 0,000 27 28 28 28 28

EA 353,456 0,000 30 31 31 31 31

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 6 3 5,25 53 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 19 9 16,75 56 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 59 17 54,75 46 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe Ab B CaBE D Ec  BBb   EDdEAe A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEAACBDB EDBADCECB DBdEAc

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen aEdBCC DAbDaDEDBCCDd cDCDBccCc

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 2 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 2 1 50
ŞİİR 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 2 87

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 4 1 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZA ASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,566 271,560 1 2 2 2 2

SÖZ 232,979 0,000 36 37 37 37 37

SAY 468,731 0,000 2 2 2 2 2

EA 428,317 0,000 6 7 7 7 7

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 2 19,50 65 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 8 2 7,50 75 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 9 1 8,75 88 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 76 6 74,50 62 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CeaADEDBCABB   E D   ECBBCCA

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen aADBCCBCEaBDCCBDcDCDACBEBDCaAE

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 30 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 4 1 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ARIKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,941 271,560 87 88 88 88 88

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 340,211 0,000 41 42 42 42 42

EA 274,134 0,000 86 87 87 87 87

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 5 3,75 38 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 12 16 8,00 27 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 39 18 34,50 29 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik EADCDBEAACBDBCEDBeDCECB DBCEAd

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen ebedabdbAcDaDdDcCaDd  cCDBEBCc

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 27 2 90

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 9 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 3 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH K ATAYURT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 231,453 271,560 103 104 104 104 104

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 299,859 0,000 61 62 62 62 62

EA 206,454 0,000 119 120 120 120 120

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 32 13 28,75 24 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik EAEaBD aCE D B   BD CAAEB  b  

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen aAD  CBebeBDCCeDdDaDcCBceDCD  

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 3 53

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 4 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 3 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 3 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL ESKİCIRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,801 271,560 60 61 61 61 61

SÖZ 207,327 0,000 67 68 68 68 68

SAY 288,860 0,000 68 69 69 69 69

EA 310,769 0,000 58 59 59 59 59

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 4 6 2,50 25 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 15 12 12,00 40 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 48 22 42,50 35 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe ACdB d B  e E D BeACBDEDdEeCCA

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEA  dD   c   eECB DBdEA 

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen DaedeCBbAb aDbDdCCDd  cCDBcBCA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 1 1 25
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 4 53

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 6 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 2 2 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN GÖZİŞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 237,401 271,560 97 98 98 98 98

SÖZ 189,691 0,000 83 84 84 84 84

SAY 234,982 0,000 93 94 94 94 94

EA 282,970 0,000 78 79 79 79 79

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 5 12,75 43 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 5 0,75 8 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 3 3 2,25 23 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 8 11 5,25 18 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 36 18 31,50 26 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe      C    D E DeBBACBDEDdaeCbA

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik E    BEAA  D  b B  bEC  DBCEA 

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen bb c C cAa    DeCCcd  D DeaB c

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 2 47

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 5 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 1 0 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 3 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA İŞLİYEN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,471 271,560 45 46 46 46 46

SÖZ 265,044 0,000 13 14 14 14 14

SAY 270,150 0,000 74 75 75 75 75

EA 370,708 0,000 24 25 25 25 25

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 2 24,50 82 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 5 0,75 8 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 6 2 5,50 55 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 3 0 3,00 30 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 11 7 9,25 31 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 51 10 48,50 40 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe AeCBBCEdECD EBD BBACBDEDAEAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik   DCDBE A  DB  D A C C  a CEA 

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen  dbd  dDAca D DcCCDB    D  BC 

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 3 0 75
ŞİİR 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 15 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 5 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 2 1 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 0 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SU KAYA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,392 271,560 83 84 84 84 84

SÖZ 139,990 0,000 97 98 98 98 98

SAY 320,485 0,000 50 51 51 51 51

EA 291,725 0,000 74 75 75 75 75

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 0 5,00 17 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 3 0,25 3 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 2 4,50 45 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 10 8 8,00 27 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 39 9 36,75 31 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe AC B C  E                     

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik  ADCDBEAAC DBCE B DCEC dDBCEAE

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen e d     Aa  D DBaCbB  cCbBbBC 

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 0 0
HİKÂYE 4 0 0 0
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 24 1 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 3 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 2 0 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 3 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL DEYİRMENCİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 180,290 271,560 128 130 130 130 130

SÖZ 180,071 0,000 87 88 88 88 88

SAY 119,168 0,000 129 131 131 131 131

EA 199,034 0,000 123 124 124 124 124

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 7 11,25 38 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 4 0,00 0 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 2 9 -0,25 -1 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 18 23 12,25 10 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAadcaDBaAeB eB  D  B C B C 

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik ccEa    C b cB           c e  

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen bAc   c  ac  b        ab eC   

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 6 3 3 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 7 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 4 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 0 2 0
GAZLAR 5 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 3 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE İŞÇİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 235,763 271,560 98 99 99 99 99

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 313,011 0,000 55 56 56 56 56

EA 238,038 0,000 107 108 108 108 108

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 6 0,50 5 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 13 12 10,00 33 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 34 14 30,50 25 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik aADCDBEAACBD CED   CECB   CEAd

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen edCe b cAaaCD  cCaDBE DCeBcBCc

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 2 70

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 6 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 2 1 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KOLAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,686 271,560 94 95 95 95 95

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 326,561 0,000 46 47 47 47 47

EA 241,046 0,000 105 106 106 106 106

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 1 1,75 18 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 6 1 5,75 58 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 13 5 11,75 39 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 35 9 32,75 27 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik bAECBDAeCECDABaEbBDB  A BDCDA 

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen bAD       BDaC DED  cCaaBDCD  

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 22 4 73

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 1 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 1 60
GAZLAR 5 3 0 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 3 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TANER EGE MÜNÜSOĞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 229,787 271,560 107 108 108 108 108

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 297,968 0,000 63 64 64 64 64

EA 230,518 0,000 110 111 111 111 111

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 12 11 9,25 31 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 32 14 28,50 24 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik   DCDBEAA  DB a BA CEdBADBCEAc

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen eEa   BeAcD DcDeCCcd   CbBcBCd

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 20 3 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 4 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 3 1 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 3 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOLUNAY TOLUN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,967 271,560 51 52 52 52 52

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 397,893 0,000 21 22 22 22 22

EA 271,126 0,000 88 89 89 89 89

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 4 2 3,50 35 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 19 5 17,75 59 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 45 5 43,75 36 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik EAECBDABCEC ABD CBD  AAEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen cAD   d EDBDCCBDcDaDcCBEBDCD  

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 0 87

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 2 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 3 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 1 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA GÖK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 233,838 271,560 100 101 101 101 101

SÖZ 229,772 0,000 38 39 39 39 39

SAY 187,175 0,000 112 114 114 114 114

EA 297,063 0,000 68 69 69 69 69

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 4 19,00 63 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 1 0,75 8 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 2 3 1,25 13 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 5 9 2,75 9 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 35 18 30,50 25 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A dAEbDEDBCABB DBE c   ECBBdCA

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik bAEC c  b C  B   BD  bA B eD  

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen  A a      dbCCe     AdacdDe   

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 1 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 10 5 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 1 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 5 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA BUDAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,995 271,560 62 63 63 63 63

SÖZ 172,055 0,000 91 92 92 92 92

SAY 318,574 0,000 51 52 52 52 52

EA 288,260 0,000 75 76 76 76 76

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 4 10,00 33 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 6 3 5,25 53 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 46 16 42,00 35 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAaADEcBbABa         EC     

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik  AECBD  CEC AB    DB AAEBaCDe 

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen bADBeCB EadDCCBDdDaDAeccBaC A 

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 1 0
HİKÂYE 4 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 2 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 3 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER ASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,847 271,560 8 9 9 9 9

SÖZ 291,174 0,000 8 8 8 8 8

SAY 379,629 0,000 30 31 31 31 31

EA 443,018 0,000 3 4 4 4 4

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 13,41 13,41 13,41

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 0,41 0,40 0,40

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,39 0,38 0,38

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,22 0,21 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,20 0,20 0,20

TYT Sosyal 30 2 0 2,00 7 1,21 1,19 1,19

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 19 9 16,75 56 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 73 13 69,75 58 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDddAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Sosyal E   D                         

Cevap Anahtarı B EBCBDADDECDCBDECAEABACEEABEACA

TYT Matematik EADCDBEAACaDBC DBAD ECB DBCEAb

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen aaeBCCBDAcD cEDcCCDB ecCDdEBCA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 3 0 100
HİKÂYE 4 4 0 100
ŞİİR 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 2 0 20

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 4 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 4 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 2 83

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 3 1 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT BARAN ALMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,743 271,560 32 33 33 33 33

SÖZ 228,169 0,000 42 43 43 43 43

SAY 333,302 0,000 44 45 45 45 45

EA 369,052 0,000 25 26 26 26 26

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 1 18,75 63 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 4 2 3,50 35 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 55 9 52,75 44 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAEADE BCABB   E D   ECaBC A

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik  AECB  B EC  BD  BDB AAEBDCDAE

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen  Ae C B EeBDaCeDb  DAeaEBDCcA 

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 0 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 0 70

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 2 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 2 1 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ALİ ATBAKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,474 271,560 72 73 73 73 73

SÖZ 208,930 0,000 65 66 66 66 66

SAY 265,247 0,000 77 78 78 78 78

EA 309,467 0,000 60 61 61 61 61

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 1 15,75 53 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 5 5 3,75 38 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 4 3 3,25 33 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 12 11 9,25 31 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 43 14 39,50 33 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAEADE BCABB  BE D E  d     

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik EAEC    CECD BD  cD  AA B  Dd 

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen aAbdCCBCbaeDaCcD D  c eaBDC   

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 0 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 3 0 75
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 15 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 5 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 2 0 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 3 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KARA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,373 271,560 43 44 44 44 44

SÖZ 223,359 0,000 46 47 47 47 47

SAY 316,957 0,000 52 53 53 53 53

EA 341,372 0,000 37 38 38 38 38

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 4 18,00 60 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 6 3 5,25 53 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 54 17 49,75 41 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe e dAEADEDBCcBB   E D  BEbBBCCA

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik cAECBD BC CDABbE  DBbA  BD D  

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen cAD CCBeEaBDaCaDEDbDcCBce CD c

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 3 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 4 1 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KOCATÜRK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,524 271,560 21 22 22 22 22

SÖZ 239,392 0,000 28 29 29 29 29

SAY 382,984 0,000 28 29 29 29 29

EA 400,552 0,000 19 20 20 20 20

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 2 20,50 68 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 5 5 3,75 38 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 7 0 7,00 70 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 19 7 17,25 58 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 65 12 62,00 52 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe dC  BCE ECD c D BBACBDEDAEAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik dADCDBEAAC DBC bBADCECBbDBCEAE

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen ebCdCCaDAcD DEDcCaDB   CDBEBCA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 1 1 25
ŞİİR 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 3 83

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 5 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 4 0 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 0 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AKBAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,174 271,560 105 106 106 106 106

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 299,361 0,000 62 63 63 63 63

EA 219,990 0,000 114 115 115 115 115

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 3 1,25 13 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 6 1 5,75 58 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 31 10 28,50 24 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik  ADCDB AA BD    BA CEdB  BCEAa

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen   d C  edE  DbD CCDB ADCDeaBbc

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 2 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 3 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 0 80
GAZLAR 5 2 1 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAHYA ABDÜLAZİZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,248 271,560 5 6 6 6 6

SÖZ 252,218 0,000 19 20 20 20 20

SAY 429,047 0,000 12 13 13 13 13

EA 427,742 0,000 7 8 8 8 8

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 8 2 7,50 75 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 24 6 22,50 75 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 75 14 71,50 60 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe AbCBaCEBECebEBDDBBACBDEDAaACbA

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EADCDBEAACBDBC DBAeCECBADBCEAd

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen bECBCCBDAbDdDEDeCCDBceDCDBEBCA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 3 0 100
HİKÂYE 4 2 2 50
ŞİİR 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 27 2 90

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 4 1 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ULUCAY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 257,761 271,560 78 79 79 79 79

SÖZ 205,316 0,000 75 76 76 76 76

SAY 259,395 0,000 82 83 83 83 83

EA 276,667 0,000 84 85 85 85 85

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 3 14,25 48 13,41 13,41 13,41

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,41 0,40 0,40

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,39 0,38 0,38

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,22 0,21 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,20 0,20 0,20

TYT Sosyal 30 1 0 1,00 3 1,21 1,19 1,19

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 5 4 4,00 40 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 0 5,00 50 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 14 8 12,00 40 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 41 12 38,00 32 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe  C B      D E   BBACBbEeAEACbA

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Sosyal                            A  

Cevap Anahtarı B EBCBDADDECDCBDECAEABACEEABEACA

TYT Matematik      B AA       BAD EC    CEAc

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen e CdCCcDAc     BCCDB e CDdEBbc

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 4 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 4 1 0 25
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 1 37

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 5 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT DOĞANCIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 163,272 271,560 129 131 131 131 131

SÖZ 107,925 0,000 108 109 109 109 109

SAY 153,532 0,000 120 122 122 122 122

EA 147,798 0,000 129 131 131 131 131

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 8 10 5,50 18 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 3 6 1,50 15 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 5 17 0,75 3 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 13 27 6,25 5 42,74 42,77 42,77

TYT Matematik bAcbBD  bEa    d dD C ebc CD  

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen cAcd    dcebaCcDcc D  edeeCad 

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 8 10 27

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 5 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 1 4 20
GAZLAR 5 2 2 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 6 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EFE YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,203 271,560 3 4 4 4 4

SÖZ 236,185 0,000 33 34 34 34 34

SAY 456,642 0,000 8 8 8 8 8

EA 413,682 0,000 15 16 16 16 16

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 4 20,00 67 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 9 1 8,75 88 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 75 7 73,25 61 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe dC BBCE bCD E D BBACBbEDAEACbA

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik  ADCDBEAA BDBCEDBA CECBADBCEAE

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen DECBCCBDAaDdDEDcCCDBEADCDBEBCA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 27 0 90

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 4 1 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 10 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ARAS 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 207,404 271,560 120 121 121 121 121

SÖZ 234,582 0,000 34 35 35 35 35

SAY 123,850 0,000 128 130 130 130 130

EA 251,047 0,000 100 101 101 101 101

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 6 0,50 5 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 3 6 1,50 15 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 6 18 1,50 5 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 28 26 21,50 18 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe AbCAEAbEDBCABB a E DdEBEC BCCe

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik   Ed    b                  c  

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen aAa  acaEaBDabe baCccbdaBbe   

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 1 3 3

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 6 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 5 1 3 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 6 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZYİĞEN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,094 271,560 74 75 75 75 75

SÖZ 139,990 0,000 97 98 98 98 98

SAY 332,947 0,000 45 46 46 46 46

EA 300,749 0,000 64 65 65 65 65

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 4 6 2,50 25 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 4 6 2,50 25 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 13 17 8,75 29 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 49 40 39,00 33 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe cCCBdbEabacbEcbbdcAedcEbAaAbCb

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik EcDCDBEAACBDBCbDBA CECBbDBCEAE

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen adecCCaDAcbaDcecCCDdaeDaDBaaCA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 2 4 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 3 0
HİKÂYE 4 1 3 25
ŞİİR 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 3 87

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 6 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 1 4 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 5 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KANAT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 181,896 271,560 127 129 129 129 129

SÖZ 119,148 0,000 104 105 105 105 105

SAY 184,746 0,000 113 115 115 115 115

EA 173,281 0,000 127 128 128 128 128

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 5 1,75 6 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 3 4 2,00 20 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 6 12 3,00 10 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 18 22 12,50 10 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe dC eab B  c E                 

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik   DC B A   Da   B  aEd    baAE

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen a dc  d d   D DeaaDd   Cbc BbA

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 0 0
HİKÂYE 4 1 1 25
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 5 30

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 5 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 1 4 20
GAZLAR 5 2 0 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 3 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA AYGÜN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,912 271,560 73 74 74 74 74

SÖZ 332,641 0,000 7 7 7 7 7

SAY 145,060 0,000 125 127 127 127 127

EA 296,691 0,000 69 70 70 70 70

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 3 22,25 74 13,41 13,41 13,41

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 0,41 0,40 0,40

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 0,39 0,38 0,38

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,22 0,21 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 0,20 0,20 0,20

TYT Sosyal 30 14 5 12,75 43 1,21 1,19 1,19

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 16,55 16,58 16,58

Toplam: 120 43 12 40,00 33 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe AC BBCE E DeEBDDBBACBeEDAEeC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Sosyal E CBaADeECbC  b AEAd     BE  A

Cevap Anahtarı B EBCBDADDECDCBDECAEABACEEABEACA

TYT Matematik   be B A d D        c     CEA 

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 3 0 100
HİKÂYE 4 3 1 75
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 7 2 70

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 4 3 1 75
BEŞERÎ SİSTEMLER 6 1 2 17

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 4 2 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 6 4 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ADA BALKIR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,528 271,560 53 54 54 54 54

SÖZ 355,966 0,000 6 6 6 6 6

SAY 161,225 0,000 119 121 121 121 121

EA 296,370 0,000 70 71 71 71 71

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 13,41 13,41 13,41

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,41 0,40 0,40

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 0,39 0,38 0,38

Felsefe 5 5 0 5,00 100 0,22 0,21 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,20 0,20 0,20

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 1,21 1,19 1,19

Matematik-1 30 10 10 7,50 25 16,55 16,58 16,58

Toplam: 120 52 28 45,00 38 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe AeCAaADEDBCABBaDBEbbCEBECBBdbc

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Sosyal bEeDAcBCBEeAEAdEeaCeAEECAACbaB

Cevap Anahtarı A CEDDADBCBEBAEACEDBCDAEECAACAEB

TYT Matematik EAEC   abcaD  Dbb D   A BcecAd

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
HİKÂYE 4 2 2 50
ŞİİR 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 4 3 1 75
BEŞERÎ SİSTEMLER 6 2 4 33

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 4 2 2 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 10 10 33



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BARTIN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,408 271,560 44 45 45 45 45

SÖZ 232,979 0,000 36 37 37 37 37

SAY 309,822 0,000 58 59 59 59 59

EA 368,157 0,000 26 27 27 27 27

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 2 19,50 65 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 13 11 10,25 34 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 53 13 49,75 41 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A   BCEB  D EBD BBACBDEDAEeCa 

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik   DCDB AA  DB  DBA CEC ADBCEA 

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen  bddCC cAcD cbDBCCbB  DCb cBCd

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 3 0 75
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 20 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 2 2 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 3 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP EL *N 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,386 271,560 92 93 93 93 93

SÖZ 204,120 0,000 76 77 77 77 77

SAY 234,335 0,000 94 95 95 95 95

EA 269,755 0,000 90 91 91 91 91

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 39 23 33,25 28 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe AC BabEB aD E eDaBACBbEDcEACa 

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik   DCbBEA eaDd       aC    CEA 

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen b  d  daAcD DbDeCCDd  DCDB aCc

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 2 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 10 5 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 5 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 3 1 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 2 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,022 271,560 77 78 78 78 78

SÖZ 200,914 0,000 77 78 78 78 78

SAY 268,155 0,000 76 77 77 77 77

EA 275,366 0,000 85 86 86 86 86

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 4 1,00 10 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 7 1 6,75 68 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 15 7 13,25 44 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 42 16 38,00 32 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A dAaADEDBCcBB   E D   ECeBbCe

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik  AEC D  dEC      aD   AEB  Dd 

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen aAe  Cda  dDCCBDED  AbBcBDCD  

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 3 37

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 4 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 5 3 0 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARACASU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,765 271,560 76 77 77 77 77

SÖZ 239,392 0,000 28 29 29 29 29

SAY 230,723 0,000 97 98 98 98 98

EA 299,784 0,000 65 66 66 66 66

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 2 20,50 68 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 42 14 38,50 32 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAEADE BCABB e E D  BECBBeCA

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Matematik dAEC        A    BD   A   aD  

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen aA Be daEbBbCCeDbD DcCcEB C   

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 0 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 8 2 27

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 3 1 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 2 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SÖYÜK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,882 271,560 75 76 76 76 76

SÖZ 213,347 0,000 62 63 63 63 63

SAY 258,800 0,000 83 84 84 84 84

EA 319,505 0,000 54 55 55 55 55

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 4 17,00 57 13,41 13,41 13,41

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 0,41 0,40 0,40

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,39 0,38 0,38

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,22 0,21 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,20 0,20 0,20

TYT Sosyal 30 2 10 -0,50 -2 1,21 1,19 1,19

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 1 3 0,25 3 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 1 4,75 48 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 9 6 7,50 25 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 44 21 38,75 32 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe A CAEbDEDBCdBB D E     ECcBdCA

Cevap Anahtarı A ACCAEADEDBCABBDDBEDDCEBECBBCCA

TYT Sosyal  aecbD beE             eb  da 

Cevap Anahtarı A CEDDADBCBEBAEACEDBCDAEECAACAEB

TYT Matematik  AECBDABeE            AEBDCDA 

Cevap Anahtarı A EAECBDABCECDABDECBDBCAAEBDCDAE

TYT Fen cAbd      Bb CB ED  ACd Bb    

Cevap Anahtarı A EADBCCBCEDBDCCBDEDCDACBEBDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 1 0 25
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 2 6 20

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 4 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 6 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 4 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 15 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 3 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 1 60
GAZLAR 5 2 0 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 2 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 2. UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZULFİYE BALABEKOV 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,086 271,560 50 51 51 51 51

SÖZ 242,598 0,000 25 26 26 26 26

SAY 269,198 0,000 75 76 76 76 76

EA 354,333 0,000 29 30 30 30 30

Katılımlar: 129 131 131 131 131

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 0 21,00 70 13,41 13,41 13,41

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 16,55 16,58 16,58

Fizik 10 2 3 1,25 13 2,89 2,90 2,90

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,73 4,75 4,75

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 3,95 3,95 3,95

TYT Fen 30 10 8 8,00 27 11,58 11,60 11,60

Toplam: 120 47 8 45,00 38 42,74 42,77 42,77

TYT Türkçe  C BBCE   D E D BBACBDEDAEAC A

Cevap Anahtarı B ACCBBCEBECDDEBDDBBACBDEDAEACCA

TYT Matematik E DCDBEAACBD       C C    CEA 

Cevap Anahtarı B EADCDBEAACBDBCEDBADCECBADBCEAE

TYT Fen   dc C bA e D DcCCDd  DC e aC 

Cevap Anahtarı B DECBCCBDAEDCDEDBCCDBEADCDBEBCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 4 2 0 50
ŞİİR 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 0 53

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 3 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 5 2 1 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 2 30
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