
SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN BAYRAMİÇ 0 11-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,523 269,480 1 108 108 134 372

SÖZ 171,325 0,000 1 96 96 126 245

SAY 221,842 0,000 1 104 104 124 370

EA 165,910 0,000 1 102 102 130 243

Katılımlar: 1 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 8 7 6,25 25 6,25 12,17 6,70

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 1,75 0,56 1,10

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,00 0,50 1,35

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,00 0,14 0,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 0 0,00 0 0,00 0,12 0,50

Sosyal Testi 25 2 1 1,75 7 1,75 1,32 3,39

Matematik-1 25 11 2 10,50 42 10,50 16,35 13,67

Fizik 9 2 4 1,00 11 1,00 4,40 3,54

Kimya 8 1 1 0,75 9 0,75 4,93 4,06

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,75 4,93 4,29

Fen Testi 25 6 10 3,50 14 3,50 14,26 11,89

Toplam: 100 27 20 22,00 22 22,00 44,11 35,65

Edebiyat Testi CdeA CBc  cBea B D Ec    

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Sosyal Testi dC C                     

Cevap Anahtarı B ACBCDCEDBEDCECBDBEDACDCCD

Matematik Testi aDCC d  E  CAAACB A      

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi B aAc ec d C     eEECbade

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 3 33
HİKÂYE 12 6 3 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 2 1 20

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 8 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 10 2 53
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 0 17

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 1 1 20
GAZLAR 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 3 5 38



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DAŞDÖĞEN 0 11-Ç

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,927 269,480 1 22 22 30 39

SÖZ 219,840 0,000 1 49 49 73 163

SAY 454,506 0,000 1 19 19 21 36

EA 231,446 0,000 1 47 47 59 88

Katılımlar: 1 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 15 3 14,25 57 14,25 12,17 6,70

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 23,75 16,35 13,67

Fizik 9 6 3 5,25 58 5,25 4,40 3,54

Kimya 8 7 1 6,75 84 6,75 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 8,00 4,93 4,29

Fen Testi 25 21 4 20,00 80 20,00 14,26 11,89

Toplam: 100 60 8 58,00 58 58,00 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADCb BC BD  B E  dDbCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEABBAACaABCAACDACEDCA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi AaEBEbCAaECBEBdADCEEDAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 1 50
HİKÂYE 12 7 0 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 18 1 95
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ARSEN KALEM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,170 269,480 21 21 21 29 38

SÖZ 252,947 0,000 19 19 19 36 104

SAY 423,151 0,000 32 33 33 36 66

EA 266,262 0,000 14 14 14 20 26

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 19 2 18,50 74 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 20 1 19,75 79 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 6 3 5,25 58 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 21 4 20,00 80 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 60 7 58,25 58 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADdCDBC BD  B EDEdDDCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCcABBAACCABCAACDAC    

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACdBEcCdEECBEBBADCEaDAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 1 67
HİKÂYE 12 9 0 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 18 1 95
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 0 33

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA BUDAK       * 317 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,213 269,480 100 101 101 121 308

SÖZ 208,155 0,000 65 66 66 91 187

SAY 237,428 0,000 99 100 100 118 351

EA 219,158 0,000 62 63 63 78 122

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 14 5 12,75 51 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 8 4 7,00 28 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 2 4 1,00 11 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 5 1 4,75 59 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 11 9 8,75 35 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 33 18 28,50 29 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CeDdBCB   DB E deDCEA EcC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCAee d  dA AC         

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BaaAc c  dEC B EDDaEddbEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 2 50
HİKÂYE 12 7 1 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 8 4 42
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA YALINCAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,296 269,480 83 84 84 98 203

SÖZ 204,260 0,000 69 70 70 95 194

SAY 325,330 0,000 78 79 79 89 223

EA 215,062 0,000 67 68 68 84 131

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 13 3 12,25 49 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 16 3 15,25 61 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 1 3 0,25 3 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 1 5,75 72 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 13 6 11,50 46 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 42 12 39,00 39 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADCCDBCBca  B E E DD    c

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CbDCE BBAACCAaCA CDAb    

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi A d de   ECBEBd DCEEeAEeA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 6 0 100
HİKÂYE 12 6 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 15 2 79
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 1 17

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 1 3 11

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARDA KANAT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,714 269,480 37 38 38 47 66

SÖZ 151,677 0,000 104 106 106 140 274

SAY 474,246 0,000 8 8 8 8 11

EA 159,766 0,000 103 105 105 138 256

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 6 2 5,50 22 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 7 1 6,75 75 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 22 2 21,50 86 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 53 4 52,00 52 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi A    BC  D         e c EA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi  CEBEcCAEECBEBBADCEEDAECd

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 1 0 17
HİKÂYE 12 3 0 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 1 1 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 19 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 1 78

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CENGİZ MERT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,269 269,480 48 49 49 59 91

SÖZ 176,995 0,000 90 91 91 120 237

SAY 425,051 0,000 29 30 30 32 61

EA 186,390 0,000 89 90 90 113 203

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 9 1 8,75 35 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 22 3 21,25 85 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 7 1 6,75 75 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 5 3 4,25 53 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 20 4 19,00 76 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 51 8 49,00 49 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi C DA CB   DB E  e   A    

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDbCABBAEACCAcACeCADCACDE

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BEC ACcEEBdCAeBEaDEECACEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 0 50
HİKÂYE 12 5 0 42
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 16 3 84
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 1 78

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRCİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,816 269,480 7 7 7 11 15

SÖZ 258,790 0,000 14 14 14 30 93

SAY 461,641 0,000 16 16 16 17 26

EA 272,406 0,000 10 10 10 12 17

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 20 3 19,25 77 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 23 2 22,50 90 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 66 7 64,25 64 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADCCbBCBBDC B EDEeDeCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEeBBAACCAcCAACDACEDCA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBEcCAEECBEBBADCEEDAEbA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 5 1 83
HİKÂYE 12 10 0 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 17 2 89
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ Ö KIRCI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,319 269,480 107 109 109 137 386

SÖZ 108,832 0,000 111 113 113 151 304

SAY 273,334 0,000 92 93 93 107 298

EA 114,710 0,000 111 113 113 149 299

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 3 10,25 41 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 5 4 4,00 44 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 3 3 2,25 28 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 13 10 10,50 42 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 24 13 20,75 21 44,18 44,11 35,65

Matematik Testi dCDCE  BAACCAadA         

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi AabBbbCAEECddBd  dEEDAEbd

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 11 3 58
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 2 40
GAZLAR 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL AKÇAKOCA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,251 269,480 47 48 48 58 84

SÖZ 157,520 0,000 102 104 104 136 268

SAY 450,196 0,000 23 24 24 26 42

EA 165,910 0,000 101 102 102 130 243

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 7 3 6,25 25 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 1 6,75 84 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 20 5 18,75 75 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 52 8 50,00 50 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi  CDA CB   ec E d D       

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAACeEEBECAdBEDeEcCdCEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 0 50
HİKÂYE 12 4 3 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 19 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM DEMİRTU* 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,074 269,480 85 86 86 100 208

SÖZ 175,047 0,000 92 93 93 123 241

SAY 342,295 0,000 70 71 71 81 201

EA 184,342 0,000 91 92 92 116 208

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 9 2 8,50 34 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 19 2 18,50 74 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 7 2 6,50 72 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 2 2 1,50 19 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 4 2 3,50 44 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 13 6 11,50 46 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 41 10 38,50 39 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi C DA CB   DB a Bb   A    

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCABB EACCA  C CADdACeE

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BEaAACeEEdbC   E edEC  EA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 0 50
HİKÂYE 12 5 1 42
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 14 1 74
ANALİTİK GEOMETRİ 6 5 1 83

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 2 40
GAZLAR 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 2 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TOK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,916 269,480 64 65 65 78 140

SÖZ 108,832 0,000 111 113 113 151 304

SAY 452,573 0,000 20 21 21 23 39

EA 114,710 0,000 111 113 113 149 299

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 21 4 20,00 80 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 24 1 23,75 95 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 45 5 43,75 44 44,18 44,11 35,65

Matematik Testi CeDCEeBaAACCAaCAACDACEDCA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBEcCAEECBEBBADCEEDAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 15 4 79
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASEL KELEKÇİBAŞI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,129 269,480 40 41 41 51 71

SÖZ 219,840 0,000 49 49 49 73 163

SAY 410,644 0,000 38 39 39 44 93

EA 231,446 0,000 47 47 47 59 88

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 15 3 14,25 57 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 21 0 21,00 84 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 3 4 2,00 22 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 18 5 16,75 67 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 54 8 52,00 52 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi AD   BC BD  c EDEdDeCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEABBAACCABCAACDAC    

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi cCbBEeb  ECBEBBADCEEDAECb

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 0 33
HİKÂYE 12 8 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 19 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 0 33

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİN KELEKÇİBAŞI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,594 269,480 8 8 8 13 17

SÖZ 227,630 0,000 42 42 42 66 151

SAY 491,463 0,000 1 1 1 1 1

EA 239,638 0,000 39 39 39 51 71

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 16 3 15,25 61 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 24 1 23,75 95 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 65 4 64,00 64 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi AeC  BC BDC B ED dDeCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBEbCAEECBEBBADCEEDAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 1 33
HİKÂYE 12 9 0 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 19 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ÖZBEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 208,170 269,480 113 115 115 147 415

SÖZ 108,832 0,000 111 113 113 151 304

SAY 256,834 0,000 96 97 97 113 321

EA 114,710 0,000 111 113 113 149 299

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 11 2 10,50 42 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 2 4 1,00 11 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 3 3 2,25 28 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 2 4,50 56 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 10 9 7,75 31 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 21 11 18,25 18 44,18 44,11 35,65

Matematik Testi CeDCE   AACCA CA     c   

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi Aa B ebc dCBd c D EdDAECd

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 11 1 58
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 1 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 2 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN ARSLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,180 269,480 60 61 61 73 124

SÖZ 394,555 0,000 2 2 2 3 5

SAY 186,614 0,000 111 113 113 139 411

EA 272,508 0,000 8 8 8 10 15

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 19 6 17,50 70 12,21 12,17 6,70

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,56 0,56 1,10

Coğrafya-1 10 9 0 9,00 90 0,50 0,50 1,35

Felsefe 3 2 1 1,75 58 0,15 0,14 0,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 2,00 100 0,12 0,12 0,50

Sosyal Testi 25 20 4 19,00 76 1,33 1,32 3,39

Matematik-1 25 12 10 9,50 38 16,34 16,35 13,67

Toplam: 100 51 20 46,00 46 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CCDABbBDdCDBDEcdeDCEAEEAd

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Sosyal Testi ACBeDCEDacDCECBDBE ACeCCD

Cevap Anahtarı B ACBCDCEDBEDCECBDBEDACDCCD

Matematik Testi CDdCdcBcEAdeAcACB b  AbDb

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 6 0 100
HİKÂYE 12 8 4 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 8 7 0 88

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 10 7 53
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 3 33



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAY AKSOY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,659 269,480 73 74 74 87 168

SÖZ 143,887 0,000 108 110 110 145 284

SAY 400,584 0,000 42 43 43 48 115

EA 151,574 0,000 108 110 110 143 268

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 6 6 4,50 18 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 5 3 4,25 47 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 1 6,75 84 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 4 2 3,50 44 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 16 6 14,50 58 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 45 14 41,50 42 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi Ae   dC BD       b  aAbEe

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEAeBAACCAcCAACDACEDCA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBE bcdECBEBBeD EEDA dd

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 1 1 17
HİKÂYE 12 3 1 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 2 3 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 17 2 89
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 3 56

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 2 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL BÖRKLÜ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,716 269,480 78 79 79 92 180

SÖZ 194,522 0,000 80 81 81 106 211

SAY 345,936 0,000 68 69 69 79 195

EA 204,822 0,000 78 79 79 98 165

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 13 8 11,00 44 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 19 3 18,25 73 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 5 4 4,00 44 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 3 3 2,25 28 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 14 9 11,75 47 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 46 20 41,00 41 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADCCcBC Bcbdd E E DeCAEce

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCdA BAAaCAcCAACDACE  A

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi AaEBEcCedcaBEBd  CEEeAECd

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 1 67
HİKÂYE 12 6 4 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 15 3 79
ANALİTİK GEOMETRİ 6 4 0 67

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 2 40
GAZLAR 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA ÇALIŞKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,823 269,480 91 92 92 109 263

SÖZ 190,627 0,000 84 85 85 110 217

SAY 294,355 0,000 84 85 85 97 261

EA 200,726 0,000 82 83 83 103 177

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 12 6 10,50 42 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 9 5 7,75 31 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 5 3 4,25 47 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 1 5,75 72 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 17 6 15,50 62 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 38 17 33,75 34 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADC  dCBBD  d EDE De ddEc

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CdDCEc e ACC cdA  D      

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi AacBEcCA ECBaBB DCEEeAECd

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 0 67
HİKÂYE 12 7 2 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 1 2 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 9 5 47
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 3 56

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA ORHAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,101 269,480 89 90 90 107 258

SÖZ 204,260 0,000 69 70 70 95 194

SAY 286,235 0,000 89 90 90 102 275

EA 215,062 0,000 67 68 68 84 131

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 13 3 12,25 49 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 10 0 10,00 40 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 4 1 3,75 42 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 3 2 2,50 31 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 0 6,00 75 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 13 3 12,25 49 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 36 6 34,50 35 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi C DA CBc  Dc E BeD EA E C

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCAB   A  A AC         

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi B CA  eE B a d EDDEEC CE 

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 1 50
HİKÂYE 12 7 1 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 2 0 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 10 0 53
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 1 44

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 1 60
GAZLAR 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 0 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ALTINOVA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,286 269,480 2 2 2 6 9

SÖZ 266,580 0,000 11 11 11 27 84

SAY 482,913 0,000 3 3 3 3 5

EA 280,598 0,000 4 4 4 4 7

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 21 3 20,25 81 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 7 2 6,50 72 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 23 2 22,50 90 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 69 5 67,75 68 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi dDCCDBCBBDaEB EDECDeCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi AaEBEcCAEECBEBBADCEEDAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 5 1 83
HİKÂYE 12 10 1 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 5 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 19 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KIRMIZIKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,088 269,480 38 39 39 48 67

SÖZ 221,787 0,000 48 48 48 72 162

SAY 409,010 0,000 39 40 40 45 95

EA 233,494 0,000 46 46 46 58 86

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 15 2 14,50 58 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 20 4 19,00 76 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 5 4 4,00 44 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 1 6,75 84 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 20 5 18,75 75 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 55 11 52,25 52 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi   DA CB   DBDE dDD EAEEcC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCABBAEACCAcACcCADC* aE

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BdbAACeEcBECAdBEDDEECACEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 0 33
HİKÂYE 12 8 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 17 2 89
ANALİTİK GEOMETRİ 6 3 2 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE YILMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,303 269,480 22 23 23 31 40

SÖZ 369,272 0,000 5 5 5 9 13

SAY 304,024 0,000 82 83 83 93 252

EA 264,316 0,000 15 15 15 21 27

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 18 6 16,50 66 12,21 12,17 6,70

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,56 0,56 1,10

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 0,50 0,50 1,35

Felsefe 3 2 1 1,75 58 0,15 0,14 0,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 2,00 100 0,12 0,12 0,50

Sosyal Testi 25 18 5 16,75 67 1,33 1,32 3,39

Matematik-1 25 12 6 10,50 42 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 6 2 5,50 61 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 4 3 3,25 41 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 16 7 14,25 57 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 64 24 58,00 58 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADdCbBCBBeaaB EDEdDDCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Sosyal Testi  BCdeeECDECDCEE aBADDCbDC

Cevap Anahtarı A CBCABDECDECDCEEBDBADDCCDC

Matematik Testi CCDCEeBcdACd BCA   eb D  

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBd CAaEdBdcB DCEaDAEdA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 2 67
HİKÂYE 12 8 3 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 6 3 60

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 8 6 1 75

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 11 4 58
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 2 17

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 2 67

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY KUMRAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,025 269,480 74 75 75 88 170

SÖZ 212,050 0,000 60 61 61 86 180

SAY 336,281 0,000 74 75 75 85 210

EA 223,254 0,000 57 58 58 71 111

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 14 3 13,25 53 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 19 5 17,75 71 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 3 4 2,00 22 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 5 3 4,25 53 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 2 4,50 56 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 13 9 10,75 43 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 46 17 41,75 42 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi C DA CBb   B E BbD EcEEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDbCABBcEACCAdACBbADC CDb

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BbaAe  EcBdbAdBEDDEE dbEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 1 50
HİKÂYE 12 7 0 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 0 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 16 3 84
ANALİTİK GEOMETRİ 6 3 2 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 2 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ÖZÇERİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,206 269,480 86 87 87 102 227

SÖZ 235,420 0,000 35 35 35 57 136

SAY 280,628 0,000 91 92 92 106 286

EA 247,830 0,000 29 29 29 40 56

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 18 7 16,25 65 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 12 4 11,00 44 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 2 3 1,25 14 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 5 1 4,75 59 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 12 7 10,25 41 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 42 18 37,50 38 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi dDCCcBCBBDbdBcEDEeDeCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CbeCE B  ACC aCAcCDA     

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi Aa Bd e  ECeE B DdEEeAECd

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 2 67
HİKÂYE 12 9 3 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 11 4 58
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 0 17

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKCAN GÜNGÖR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,216 269,480 71 72 72 85 158

SÖZ 153,625 0,000 103 105 105 138 271

SAY 397,165 0,000 45 46 46 52 119

EA 161,814 0,000 102 104 104 135 251

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 7 5 5,75 23 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 20 3 19,25 77 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 7 2 6,50 72 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 2 5,50 69 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 19 6 17,50 70 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 46 14 42,50 43 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi AD   BC BD  d E bdc    a 

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEABdAACCAaCAc  ACEDCA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBEcCAddCBEBdADeEEDAECd

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 0 33
HİKÂYE 12 5 3 42
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 14 3 74
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERR  NAZLI AKKIN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,252 269,480 58 59 59 70 115

SÖZ 223,735 0,000 46 46 46 70 158

SAY 357,721 0,000 65 66 66 75 176

EA 235,542 0,000 44 44 44 56 83

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 16 5 14,75 59 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 17 4 16,00 64 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 5 2 4,50 50 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 17 6 15,50 62 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 50 15 46,25 46 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi C cb CBc aDBDE BDDCEAEEcC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDbCAeBAEACCAcAC CADC   d

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAd cE BECABBEDDdECdbEb

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 1 3 17
HİKÂYE 12 9 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 15 3 79
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 1 33

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 2 56

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET BOZKONT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,155 269,480 20 20 20 28 37

SÖZ 210,102 0,000 63 64 64 89 183

SAY 463,351 0,000 14 14 14 15 23

EA 221,206 0,000 60 61 61 74 117

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 14 4 13,00 52 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 0 8,00 89 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 23 1 22,75 91 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 60 7 58,25 58 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi Ac C BCaBD  B E EeDDCc EA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEABBAACCABCAcCDACEDaA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBE CAEECBEBBADCEEDAECd

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 2 33
HİKÂYE 12 8 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 2 2 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 18 1 95
ANALİTİK GEOMETRİ 6 5 1 83

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 0 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA SARITOPRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,813 269,480 54 55 55 65 104

SÖZ 256,620 0,000 16 16 16 32 97

SAY 333,667 0,000 75 76 76 86 214

EA 240,713 0,000 38 38 38 49 69

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 15 2 14,50 58 12,21 12,17 6,70

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 0,56 0,56 1,10

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,50 0,50 1,35

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,15 0,14 0,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 1,00 50 0,12 0,12 0,50

Sosyal Testi 25 5 2 4,50 18 1,33 1,32 3,39

Matematik-1 25 15 2 14,50 58 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 4 2 3,50 39 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 5 2 4,50 56 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 1 5,75 72 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 15 5 13,75 55 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 50 11 47,25 47 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CCDABCd   DB E dDD  A EAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Sosyal Testi dC  D  DdE              D

Cevap Anahtarı B ACBCDCEDBEDCECBDBEDACDCCD

Matematik Testi CDCC B AEACCAAAC dc  A   

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi  ECAdb E BdC dBEDeEECA EA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 5 0 83
HİKÂYE 12 5 2 42
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 0 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 4 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 8 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 14 0 74
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 2 17

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 2 44

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 1 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DENİZ KALE 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 225,363 269,480 106 107 107 131 356

SÖZ 108,832 0,000 111 113 113 151 304

SAY 286,588 0,000 87 88 88 100 273

EA 114,710 0,000 111 113 113 149 299

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 15 4 14,00 56 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 7 2 6,50 72 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 2 3 1,25 16 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 11 8 9,00 36 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 26 12 23,00 23 44,18 44,11 35,65

Matematik Testi CDCCAB AEACCAdACab Db    

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAAbbEEebC   Eee E d Ee

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 15 3 79
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 1 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 2 3 25



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE DURAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,335 269,480 39 40 40 50 70

SÖZ 262,685 0,000 13 13 13 29 88

SAY 363,833 0,000 60 61 61 70 166

EA 276,502 0,000 7 7 7 9 14

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 20 1 19,75 79 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 13 2 12,50 50 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 5 3 4,25 53 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 21 4 20,00 80 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 54 7 52,25 52 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADCCDBCBBD  B  DbCDDCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCE BdAACCAcCA         

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBEbCAEEbdEBBAaCEEDAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 6 0 100
HİKÂYE 12 7 1 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 5 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 13 2 68
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 3 40
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ERDOĞAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,873 269,480 90 91 91 108 261

SÖZ 215,945 0,000 53 54 54 79 171

SAY 267,901 0,000 93 94 94 109 308

EA 227,350 0,000 51 52 52 64 99

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 15 5 13,75 55 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 14 8 12,00 48 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 5 3 4,25 47 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 3 3 2,25 28 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 11 11 8,25 33 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 40 24 34,00 34 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CdDA CBc  Dc E BDDCEAcEbC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi dDCCABeeEACdA bCabADdAC  

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BbCAACed d C ddEDeaEddbEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 2 50
HİKÂYE 12 7 1 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 11 7 58
ANALİTİK GEOMETRİ 6 3 1 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 3 56

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 1 60
GAZLAR 3 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 3 5 38



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİP 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,774 269,480 25 26 26 34 46

SÖZ 241,262 0,000 28 28 28 50 125

SAY 424,028 0,000 30 31 31 34 63

EA 253,974 0,000 22 22 22 32 45

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 17 0 17,00 68 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 6 3 5,25 58 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 1 6,75 84 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 19 6 17,50 70 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 59 8 57,00 57 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi AD   BC BD  B E ECDDCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEABBAACCABCAcaDACEDCA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi AaEBEcCAdECBEBdADCEEeAECb

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 0 33
HİKÂYE 12 8 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 5 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 17 2 89
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA NAZ KOCA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,727 269,480 55 56 56 66 110

SÖZ 389,132 0,000 4 4 4 6 8

SAY 204,115 0,000 105 107 107 128 392

EA 270,460 0,000 11 11 11 13 18

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 18 3 17,25 69 12,21 12,17 6,70

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 0,56 0,56 1,10

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 0,50 0,50 1,35

Felsefe 3 3 0 3,00 100 0,15 0,14 0,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 2,00 100 0,12 0,12 0,50

Sosyal Testi 25 19 3 18,25 73 1,33 1,32 3,39

Matematik-1 25 12 1 11,75 47 16,34 16,35 13,67

Toplam: 100 49 7 47,25 47 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADCCDBCBBDaEB E b DeC EEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Sosyal Testi aBCA  ECDECDCEEcaBA DCCDC

Cevap Anahtarı A CBCABDECDECDCEEBDBADDCCDC

Matematik Testi CbDCE   AACCABCA         

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 6 0 100
HİKÂYE 12 8 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 0 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 7 1 70

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 8 5 2 63

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 12 1 63
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE DEMİREL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,863 269,480 1 1 1 5 8

SÖZ 286,130 0,000 8 8 8 20 58

SAY 460,573 0,000 17 17 17 18 30

EA 243,734 0,000 35 35 35 46 64

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 16 1 15,75 63 12,21 12,17 6,70

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 0,56 0,56 1,10

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 0,50 0,50 1,35

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,15 0,14 0,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 0 0,00 0 0,12 0,12 0,50

Sosyal Testi 25 7 0 7,00 28 1,33 1,32 3,39

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 1 6,75 84 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 21 4 20,00 80 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 69 5 67,75 68 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi   DA CB   DB E BDDeEAEEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Sosyal Testi   BCD  D    EC   E       

Cevap Anahtarı B ACBCDCEDBEDCECBDBEDACDCCD

Matematik Testi CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAACcEEBECAdBEDDEECdbEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 0 33
HİKÂYE 12 8 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 4 0 40

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 8 2 0 25

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 19 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİRCAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,832 269,480 13 13 13 19 24

SÖZ 237,367 0,000 33 33 33 55 132

SAY 473,191 0,000 10 10 10 10 13

EA 249,878 0,000 27 27 27 37 51

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 17 2 16,50 66 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 7 2 6,50 72 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 23 2 22,50 90 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 64 5 62,75 63 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADC  BC BD  B EDEeDeCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEABBAACCAcCAACDACEDCA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi cCEBEcCAEECBEBBADCEEDAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 0 50
HİKÂYE 12 9 0 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 18 1 95
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİRCİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,345 269,480 99 100 100 120 299

SÖZ 184,785 0,000 85 86 86 114 223

SAY 267,733 0,000 94 95 95 110 309

EA 194,582 0,000 83 84 84 105 184

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 11 5 9,75 39 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 10 1 9,75 39 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 3 4 2,00 22 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 5 1 4,75 59 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 4 3 3,25 41 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 12 8 10,00 40 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 33 14 29,50 30 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi AeC cBC BD  d E E D dAE e

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEAc  A    CA C       

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi cCcB  bcEEaBEB  DCcE AEab

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 2 33
HİKÂYE 12 7 1 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 10 1 53
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 3 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR ÖZTÜRK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,847 269,480 72 73 73 86 161

SÖZ 213,997 0,000 56 57 57 82 175

SAY 338,658 0,000 73 74 74 84 208

EA 225,302 0,000 54 55 55 68 107

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 14 2 13,50 54 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 16 4 15,00 60 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 5 4 4,00 44 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 1 5,75 72 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 16 8 14,00 56 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 46 14 42,50 43 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi   DA CB   DB E dDDd AEEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi aDbCABeAEACCA ACcCADC    

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BEeAcbcEEBEC BBdDDEEedaEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 0 33
HİKÂYE 12 6 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 14 4 74
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 0 33

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR PALABIYIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,983 269,480 94 95 95 113 279

SÖZ 163,504 0,000 100 102 102 134 257

SAY 300,757 0,000 83 84 84 94 254

EA 172,297 0,000 99 100 100 127 228

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 10 11 7,25 29 12,21 12,17 6,70

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,56 0,56 1,10

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,50 0,50 1,35

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,15 0,14 0,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 1 -0,25 -13 0,12 0,12 0,50

Sosyal Testi 25 0 1 -0,25 -1 1,33 1,32 3,39

Matematik-1 25 15 5 13,75 55 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 6 3 5,25 58 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 3 2 2,50 31 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 13 9 10,75 43 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 38 26 31,50 32 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi beDABCdbd De E aeDdEeE cC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Sosyal Testi                        e 

Cevap Anahtarı B ACBCDCEDBEDCECBDBEDACDCCD

Matematik Testi CDCCAeBbEACCAcACc ADd    

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BbCAACcEdeEb   EDaEEdebEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 3 50
HİKÂYE 12 5 4 42
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 2 2 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 8 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 1 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 14 5 74
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 0 17

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AKAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,515 269,480 111 113 113 145 410

SÖZ 206,207 0,000 67 68 68 93 191

SAY 165,141 0,000 116 118 118 150 436

EA 217,110 0,000 65 66 66 81 126

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 14 6 12,50 50 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 7 5 5,75 23 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 1 3 0,25 3 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 2 3 1,25 16 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 1 6 -0,50 -6 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 4 12 1,00 4 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 25 23 19,25 19 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi eaDA CBDdaDBDE BeDCEA   d

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCC   ec C A bC b      a

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi B ad  b  dbC d E bEbab ab

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 2 50
HİKÂYE 12 9 2 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 1 1 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 7 3 37
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 2 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 1 3 11

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 2 40
GAZLAR 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 1 6 13



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ADIGÜZEL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,758 269,480 84 85 85 99 206

SÖZ 184,785 0,000 85 86 86 114 223

SAY 338,936 0,000 72 73 73 83 206

EA 194,582 0,000 83 84 84 105 184

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 12 9 9,75 39 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 19 4 18,00 72 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 4 4 3,00 33 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 4 1 3,75 47 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 13 8 11,00 44 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 44 21 38,75 39 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi dDCCeBCcBeb a E E DbCAaEc

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCaAeBAACCABCAcCDACE  e

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACbBdeCc ECBE d  CEEDecCd

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 3 50
HİKÂYE 12 6 3 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 16 3 84
ANALİTİK GEOMETRİ 6 3 1 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 4 44

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 0 80
GAZLAR 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK AKYAY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,738 269,480 36 37 37 46 65

SÖZ 274,370 0,000 9 9 9 24 75

SAY 362,825 0,000 61 62 62 71 167

EA 288,790 0,000 1 1 1 1 3

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 22 3 21,25 85 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 16 4 15,00 60 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 3 6 1,50 17 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 0 7,00 88 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 18 6 16,50 66 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 56 13 52,75 53 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CCDAdCBDEaDBDEEBDDdEAEEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDbCAdBAEACCAAACcb DC    

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BcaccCbEcBEC BBEDDEECACEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 5 1 83
HİKÂYE 12 11 1 92
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 16 3 84
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 1 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK SÖNMEZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,699 269,480 44 45 45 55 79

SÖZ 247,105 0,000 26 26 26 45 115

SAY 374,348 0,000 57 58 58 67 157

EA 260,118 0,000 20 20 20 29 38

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 19 5 17,75 71 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 20 5 18,75 75 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 6 3 5,25 58 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 2 5,50 69 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 17 8 15,00 60 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 56 18 51,50 52 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi bCcABeBDECDBDEaBbD EAEEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCAdBAEACCAAACBCADCeeeb

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAeCeEbBEeABBcDDdECdbEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 2 67
HİKÂYE 12 10 2 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 0 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 18 1 95
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 4 33

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇATMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,360 269,480 53 54 54 64 102

SÖZ 200,365 0,000 75 76 76 101 200

SAY 388,372 0,000 50 51 51 59 133

EA 210,966 0,000 73 74 74 92 151

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 13 5 11,75 47 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 20 3 19,25 77 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 6 3 5,25 58 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 1 6,75 84 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 18 7 16,25 65 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 51 15 47,25 47 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi AD bccC BD  B E  eDDCcEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CbDCEABBAACCABCAcdDACED  

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi AabBEbCAEECBEBdADCEEeAEeb

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 2 33
HİKÂYE 12 6 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 16 3 84
ANALİTİK GEOMETRİ 6 4 0 67

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN AYYILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,066 269,480 26 27 27 35 48

SÖZ 206,207 0,000 67 68 68 93 191

SAY 452,573 0,000 20 21 21 23 39

EA 217,110 0,000 65 66 66 81 126

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 13 2 12,50 50 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 21 4 20,00 80 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 24 1 23,75 95 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 58 7 56,25 56 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi   DA CB   Dc E eDD  AEEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCAeBeEACCAcACBbADCACDE

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAACeEEBECABBEDDEECACEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 0 33
HİKÂYE 12 5 2 42
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 0 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 16 3 84
ANALİTİK GEOMETRİ 6 5 1 83

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFTALYA DEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 235,981 269,480 103 104 104 126 331

SÖZ 204,260 0,000 69 70 70 95 194

SAY 224,467 0,000 102 103 103 122 366

EA 215,062 0,000 67 68 68 84 131

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 14 7 12,25 49 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 10 10 7,50 30 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 3 6 1,50 17 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 3 3 2,25 28 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 10 13 6,75 27 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 34 30 26,50 27 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CeDABCBcd eBDa dDD EA EAd

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CcCCcBBbE CbAdbCc bDd   a

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BcCAeebbaBEb e aDeaECACce

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 2 67
HİKÂYE 12 6 4 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 10 8 53
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 2 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BOSTANCI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,794 269,480 11 11 11 17 22

SÖZ 237,367 0,000 33 33 33 55 132

SAY 473,963 0,000 9 9 9 9 12

EA 249,878 0,000 27 27 27 37 51

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 17 2 16,50 66 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 23 1 22,75 91 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 24 1 23,75 95 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 64 4 63,00 63 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi AD CcBC BD  B E EdDDCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEABBAACCAaCA CDACEDCA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBEcCAEECBEBBADCEEDAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 1 50
HİKÂYE 12 8 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 17 1 89
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GÜN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,417 269,480 68 69 69 82 151

SÖZ 145,835 0,000 107 109 109 144 282

SAY 408,045 0,000 40 41 41 46 98

EA 153,622 0,000 106 108 108 141 264

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 5 1 4,75 19 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 18 2 17,50 70 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 7 1 6,75 75 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 1 5,75 72 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 21 2 20,50 82 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 44 5 42,75 43 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi  D   BC  D         e    A

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEABeAACCABCAcCDA     

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi cCEBE CAEECBEBe DCEEDAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 1 0 17
HİKÂYE 12 3 0 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 17 2 89
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 0 17

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 1 78

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM EMİR UZUN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,457 269,480 9 9 9 14 18

SÖZ 247,303 0,000 25 25 25 44 114

SAY 473,191 0,000 10 10 10 10 13

EA 243,734 0,000 35 35 35 46 64

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 16 1 15,75 63 12,21 12,17 6,70

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 0,56 0,56 1,10

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,50 0,50 1,35

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,15 0,14 0,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 0 0,00 0 0,12 0,12 0,50

Sosyal Testi 25 2 0 2,00 8 1,33 1,32 3,39

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 7 2 6,50 72 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 23 2 22,50 90 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 65 4 64,00 64 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi   DA CB   DB E BDDCEAEEcC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Sosyal Testi   BC                     

Cevap Anahtarı B ACBCDCEDBEDCECBDBEDACDCCD

Matematik Testi CDCCABBAEACCAcACBCADCACDE

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BEaAACcEEBECABBEDDEECACEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 0 33
HİKÂYE 12 8 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 2 0 20

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 8 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 18 1 95
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZSOY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,301 269,480 45 46 46 56 80

SÖZ 223,735 0,000 46 46 46 70 158

SAY 394,966 0,000 47 48 48 55 123

EA 235,542 0,000 44 44 44 56 83

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 16 5 14,75 59 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 5 4 4,00 44 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 2 5,50 69 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 16 9 13,75 55 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 55 16 51,00 51 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADdbDBCBBD  B E EbDeCcEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEeBBAACCABdAACDACEDCA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACcBdbCAddCBEBdADCEcDAEbd

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 2 67
HİKÂYE 12 8 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 17 2 89
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAADET YAVUZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,316 269,480 57 58 58 69 114

SÖZ 227,630 0,000 42 42 42 66 151

SAY 354,276 0,000 66 67 67 76 182

EA 239,638 0,000 39 39 39 51 71

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 16 3 15,25 61 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 12 5 10,75 43 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 5 1 4,75 59 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 21 2 20,50 82 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 49 10 46,50 47 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi   DA CBb  DBDE BDDdEAEdAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi aDdCABBeEA CA AC b aC    

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAACeEEBdC  BEDDEECACEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 1 33
HİKÂYE 12 9 0 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 12 4 63
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 1 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YILMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,062 269,480 5 5 5 9 12

SÖZ 266,580 0,000 11 11 11 27 84

SAY 465,696 0,000 13 13 13 14 21

EA 280,598 0,000 4 4 4 4 7

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 21 3 20,25 81 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 6 2 5,50 61 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 21 3 20,25 81 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 67 6 65,50 66 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CCDdBCBDECDBDE BDDebAEEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BEC dCbEEBECABBEDDEECAbEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 5 1 83
HİKÂYE 12 10 1 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 19 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 2 67

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN ŞİMŞEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,807 269,480 61 62 62 74 125

SÖZ 217,892 0,000 51 52 52 76 167

SAY 359,364 0,000 62 63 63 72 172

EA 229,398 0,000 49 50 50 62 95

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 15 4 14,00 56 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 14 4 13,00 52 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 5 1 4,75 53 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 1 5,75 72 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 19 2 18,50 74 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 48 10 45,50 46 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi AD CcBC BD  B E EaDbCAEcA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEeceAACCA CAcCD      

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBEb   ECBEBe DCEEDAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 1 50
HİKÂYE 12 8 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 14 4 74
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 1 56

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KAVAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,700 269,480 92 93 93 110 266

SÖZ 192,575 0,000 83 84 84 109 214

SAY 291,516 0,000 85 86 86 98 265

EA 202,774 0,000 81 82 82 101 171

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 12 5 10,75 43 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 10 3 9,25 37 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 5 2 4,50 50 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 4 1 3,75 47 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 15 5 13,75 55 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 37 13 33,75 34 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi C DA Cdb  cB E BeD  AEEeC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCAe  EAeCA bC         

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAA ca B C BBc eEECAbEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 1 50
HİKÂYE 12 5 2 42
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 10 3 53
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 2 56

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 1 40
GAZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENVER BERAZİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,951 269,480 65 66 66 79 142

SÖZ 225,682 0,000 45 45 45 69 155

SAY 340,133 0,000 71 72 72 82 203

EA 237,590 0,000 42 42 42 54 76

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 16 4 15,00 60 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 15 1 14,75 59 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 5 2 4,50 50 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 1 5,75 72 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 16 6 14,50 58 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 47 11 44,25 44 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi e CCDBC eD  B EDEdDbCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCE e AACCA CAACD      

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi AC BE bAbdCBEBB DdEEeAECb

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 1 50
HİKÂYE 12 8 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 15 1 79
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 2 56

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ALP ERİÇYEL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 241,782 269,480 101 102 102 122 309

SÖZ 182,837 0,000 88 89 89 117 227

SAY 253,353 0,000 97 98 98 115 324

EA 192,534 0,000 86 87 87 110 193

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 10 2 9,50 38 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 14 6 12,50 50 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 5 3 4,25 47 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 2 4 1,00 13 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 9 12 6,00 24 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 33 20 28,00 28 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi   DA Cd   DB E BcD EA    

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCeBB EbCCAcACdb  C C d

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAcbdE ebC ddE eaECdb e

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 0 33
HİKÂYE 12 7 1 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 13 4 68
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 2 17

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 3 56

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 2 40
GAZLAR 3 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 2 5 25



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ETKA TURGUT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,386 269,480 49 50 50 60 93

SÖZ 215,945 0,000 53 54 54 79 171

SAY 386,835 0,000 51 52 52 60 135

EA 227,350 0,000 51 52 52 64 99

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 14 1 13,75 55 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 19 2 18,50 74 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 6 3 5,25 58 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 0 6,00 75 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 18 5 16,75 67 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 51 8 49,00 49 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi AD   BC BD  B E ECDe  EEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEABBeACCAcCAACDAC    

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACbBEcCAdECBEB  DCEEDAEbd

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 0 33
HİKÂYE 12 8 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 0 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 17 2 89
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 0 33

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLDENİZ TİLBAÇ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 213,370 269,480 108 110 110 138 397

SÖZ 165,310 0,000 98 100 100 132 255

SAY 212,944 0,000 103 105 105 125 384

EA 174,102 0,000 97 98 98 125 226

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 9 7 7,25 29 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 5 1 4,75 19 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 2 1 1,75 19 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 3 0 3,00 38 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 4 3 3,25 41 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 9 4 8,00 32 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 23 12 20,00 20 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi Aeeb dC BD d  EDE De   Ee

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CC C     A     A    e    

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi    BE  c  CBE    CEEeeEa 

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 1 3 17
HİKÂYE 12 7 2 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 1 0 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 5 0 26
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 1 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 1 22

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 0 60
GAZLAR 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 3 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİDAYET MOLLA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,410 269,480 63 64 64 76 134

SÖZ 194,522 0,000 80 81 81 106 211

SAY 378,086 0,000 55 56 56 64 150

EA 204,822 0,000 78 79 79 98 165

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 12 4 11,00 44 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 19 2 18,50 74 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 4 5 2,75 31 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 1 5,75 72 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 17 7 15,25 61 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 48 13 44,75 45 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi de   BC BDC d E   DeCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEecBAACCABCAACDAC    

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi AabBEcbAcbCBEBB DCEEeAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 0 2 0
HİKÂYE 12 7 1 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 0 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 17 2 89
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 0 33

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 5 44

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 164,641 269,480 118 120 120 158 464

SÖZ 147,782 0,000 105 107 107 141 278

SAY 124,390 0,000 118 120 120 159 467

EA 155,670 0,000 104 106 106 139 261

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 5 0 5,00 20 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 3 6 1,50 6 16,34 16,35 13,67

Toplam: 100 8 6 6,50 7 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADC D C                  

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi Cd Ccce ecC              

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 0 67
HİKÂYE 12 1 0 8
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 3 6 16
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TUANA ÇETİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,360 269,480 18 18 18 24 30

SÖZ 241,262 0,000 28 28 28 50 125

SAY 455,678 0,000 18 18 18 19 33

EA 253,974 0,000 22 22 22 32 45

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 18 4 17,00 68 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 5 4 4,00 44 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 1 6,75 84 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 20 5 18,75 75 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 63 9 60,75 61 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CCDABCBD  bcDE BeDCbAEEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BEaAdCbEcBECAeBEDDEECACEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 6 0 100
HİKÂYE 12 6 3 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 5 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 19 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN DURGUT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 165,656 269,480 117 119 119 157 463

SÖZ 108,832 0,000 111 113 113 151 304

SAY 165,952 0,000 115 117 117 149 435

EA 114,710 0,000 111 113 113 149 299

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 5 14 1,50 6 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 1 6 -0,50 -6 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 4 2 3,50 44 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 3 4 2,00 25 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 8 12 5,00 20 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 13 26 6,50 7 44,18 44,11 35,65

Matematik Testi CaDCccdBccabb ec ae C b  

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi Adce deb ECcb B DaaEe bCA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 4 13 21
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 1 17

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 1 6 11

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 3 4 38



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK CEREN ÖNAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,833 269,480 16 16 16 22 28

SÖZ 254,895 0,000 18 18 18 35 101

SAY 441,888 0,000 26 27 27 29 47

EA 268,310 0,000 13 13 13 19 25

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 20 5 18,75 75 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 7 2 6,50 72 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 2 5,50 69 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 19 6 17,50 70 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 64 11 61,25 61 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CCDABCBcEbDBDEcBeDaEAEEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BbCAACbEEBECeBdEDDdECACEb

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 5 1 83
HİKÂYE 12 10 2 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 19 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMS  ÖZDOĞAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,400 269,480 27 28 28 36 49

SÖZ 239,315 0,000 32 32 32 54 130

SAY 413,983 0,000 37 38 38 42 82

EA 251,926 0,000 26 26 26 36 50

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 17 1 16,75 67 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 20 2 19,50 78 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 5 0 5,00 63 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 20 2 19,50 78 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 57 5 55,75 56 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi b DA CBD  DB E B DCEAEEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CcCCABBAEACCAcACBCADCA   

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAACcEEBEC   EDDEECdCEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 1 50
HİKÂYE 12 8 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 5 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 17 2 89
ANALİTİK GEOMETRİ 6 3 0 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İZEM YILDIRIM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,493 269,480 42 43 43 53 76

SÖZ 212,050 0,000 60 61 61 86 180

SAY 414,541 0,000 35 36 36 40 79

EA 223,254 0,000 57 58 58 71 111

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 14 3 13,25 53 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 22 3 21,25 85 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 3 3 2,25 25 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 1 6,75 84 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 18 4 17,00 68 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 54 10 51,50 52 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi Ae CbBC BD  B E  CDD cEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CbDCEABBAACCAaCAcCDACEDCA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi  a BEcCc ECBEBdADCEEDAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 2 33
HİKÂYE 12 7 0 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 16 3 84
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN DURAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,585 269,480 29 30 30 39 55

SÖZ 251,000 0,000 20 20 20 38 106

SAY 396,530 0,000 46 47 47 53 120

EA 264,214 0,000 16 16 16 22 29

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 19 3 18,25 73 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 17 2 16,50 66 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 7 2 6,50 72 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 2 5,50 69 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 21 4 20,00 80 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 57 9 54,75 55 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CCDAdCBb CDBDE BDD bAEEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCABeAEACCA ACBb DC    

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAACcEdBECAeBEcDEECACEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 2 67
HİKÂYE 12 9 1 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 0 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 17 1 89
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 1 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAVİN IŞIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,418 269,480 31 32 32 41 57

SÖZ 217,892 0,000 51 52 52 76 167

SAY 423,786 0,000 31 32 32 35 64

EA 229,398 0,000 49 50 50 62 95

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 15 4 14,00 56 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 6 3 5,25 58 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 19 6 17,50 70 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 57 12 54,00 54 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADebDBC cD  B E  eDDCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEeBBAACCABCAcCDACEDCA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBbbCAcECBEBBADCEdDAaCe

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 2 50
HİKÂYE 12 6 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 17 2 89
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM EFE BAŞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,082 269,480 19 19 19 25 31

SÖZ 294,248 0,000 7 7 7 19 51

SAY 398,475 0,000 44 45 45 51 118

EA 236,617 0,000 43 43 43 55 77

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 14 0 14,00 56 12,21 12,17 6,70

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 0,56 0,56 1,10

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 0,50 0,50 1,35

Felsefe 3 2 1 1,75 58 0,15 0,14 0,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 1,00 50 0,12 0,12 0,50

Sosyal Testi 25 10 2 9,50 38 1,33 1,32 3,39

Matematik-1 25 17 1 16,75 67 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 7 2 6,50 72 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 2 5,50 69 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 21 4 20,00 80 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 62 7 60,25 60 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi A    BC BD  B    CDDCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Sosyal Testi b C B   DEC   E  B  cCCD 

Cevap Anahtarı A CBCABDECDECDCEEBDBADDCCDC

Matematik Testi CCDaE BBAACCABCAACD      

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBEcCeEEeBEBdADCEEDAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 1 0 17
HİKÂYE 12 6 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 5 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 4 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 8 2 0 25

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 17 1 89
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TURUCALI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,711 269,480 30 31 31 40 56

SÖZ 204,260 0,000 69 70 70 95 194

SAY 437,482 0,000 27 28 28 30 51

EA 215,062 0,000 67 68 68 84 131

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 13 3 12,25 49 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 22 0 22,00 88 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 2 5,50 69 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 21 4 20,00 80 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 56 7 54,25 54 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CCDAeCBb  DB E BeD EA    

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCABBAEACCA ACBCADCA  E

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAACeEEBECAdBEcDEECAbEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 2 67
HİKÂYE 12 8 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 18 0 95
ANALİTİK GEOMETRİ 6 4 0 67

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BEGÜM ARAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,305 269,480 82 83 83 97 202

SÖZ 171,152 0,000 95 97 97 127 246

SAY 348,664 0,000 67 68 68 78 190

EA 180,246 0,000 94 95 95 120 216

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 11 12 8,00 32 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 15 4 14,00 56 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 4 2 3,50 44 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 18 5 16,75 67 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 44 21 38,75 39 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi AedCbBCBcDCdd bcdaDeCb EA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEe BAACCABCecCD b    

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBEbCAEECBcB  cCEEeAECb

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 3 50
HİKÂYE 12 5 6 42
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 2 2 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 15 3 79
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 1 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS MUMCU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,704 269,480 105 106 106 130 354

SÖZ 208,155 0,000 65 66 66 91 187

SAY 202,575 0,000 106 108 108 129 395

EA 219,158 0,000 62 63 63 78 122

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 14 5 12,75 51 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 8 6 6,50 26 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 2 3 1,25 14 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 3 4 2,00 25 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 8 12 5,00 20 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 30 23 24,25 24 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi  CeA CBD CDB E BDDaEAc bb

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDbC Bcbc bdA ACB        

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi B    bcEddbC edEDedEbAaEd

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 1 50
HİKÂYE 12 9 0 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 4 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 8 6 42
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 3 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 3 5 38



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GÖZÜTOK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,478 269,480 10 10 10 15 19

SÖZ 235,420 0,000 35 35 35 57 136

SAY 481,086 0,000 7 7 7 7 10

EA 247,830 0,000 29 29 29 40 56

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 17 3 16,25 65 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 23 2 22,50 90 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 65 5 63,75 64 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CCDABCBb   BDE dDDCbAEE C

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAACcEEBECABBEDeEECACEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 5 1 83
HİKÂYE 12 6 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 0 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 19 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖKÇEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 228,688 269,480 104 105 105 129 352

SÖZ 200,365 0,000 75 76 76 101 200

SAY 211,705 0,000 104 106 106 126 386

EA 210,966 0,000 73 74 74 92 151

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 13 5 11,75 47 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 10 3 9,25 37 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 2 3 1,25 14 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 1 0 1,00 13 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 5 6 3,50 14 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 28 14 24,50 25 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CC AeCBDd  B E d D EAaEAb

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi C dCA B EAaCA ACc        

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi B bAeb        B  DdE  ea 

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 1 67
HİKÂYE 12 6 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 2 2 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 10 3 53
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 0 0 0
GAZLAR 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 2 3 25



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN ÖKSÜZOĞLU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,636 269,480 41 42 42 52 72

SÖZ 202,312 0,000 73 74 74 99 198

SAY 418,642 0,000 33 34 34 37 72

EA 213,014 0,000 71 72 72 90 141

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 13 4 12,00 48 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 22 1 21,75 87 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 0 7,00 88 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 4 3 3,25 41 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 19 4 18,00 72 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 54 9 51,75 52 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi bCDA CB  bDc E B D EA EAd

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCABBAEACCAAACBCADCA c 

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAACcEEBECA BEDeEE deEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 1 50
HİKÂYE 12 7 2 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 19 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 3 1 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 4 3 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN TEZCAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,087 269,480 3 3 3 7 10

SÖZ 249,052 0,000 22 22 22 40 110

SAY 491,463 0,000 1 1 1 1 1

EA 262,166 0,000 18 18 18 25 34

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 19 4 18,00 72 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 24 1 23,75 95 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 68 5 66,75 67 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CCDA CBbddeBDE BDDCEAEEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAACcEEBECABBEDDEECACEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 1 67
HİKÂYE 12 8 3 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 5 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 19 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA DEDELER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,261 269,480 81 82 82 96 198

SÖZ 167,257 0,000 97 99 99 130 252

SAY 359,330 0,000 63 64 64 73 173

EA 176,150 0,000 96 97 97 123 223

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 10 10 7,50 30 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 17 7 15,25 61 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 5 4 4,00 44 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 2 5,50 69 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 18 7 16,25 65 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 45 24 39,00 39 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADeCcBCcec  e E E DeCeaEc

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CeDCEe BAACbABCAACDAdaebA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBEebccECcEdBADCEaDAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 3 50
HİKÂYE 12 5 3 42
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 2 2 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 15 3 79
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 4 33

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUAZZEZ CANAN HOŞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,064 269,480 32 33 33 42 58

SÖZ 198,417 0,000 78 79 79 104 206

SAY 436,881 0,000 28 29 29 31 52

EA 208,918 0,000 76 77 77 96 158

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 13 6 11,50 46 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 6 2 5,50 61 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 1 6,75 84 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 2 4,50 56 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 18 5 16,75 67 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 56 11 53,25 53 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADCdbBC BD  d E E ccCAEcA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBEcCd ECBEBdAD EEDbEdA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 2 50
HİKÂYE 12 6 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 19 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 2 67

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 2 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED AYGÜN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,832 269,480 62 63 63 75 129

SÖZ 210,102 0,000 63 64 64 89 183

SAY 366,364 0,000 58 59 59 68 163

EA 221,206 0,000 60 61 61 74 117

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 14 4 13,00 52 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 19 2 18,50 74 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 3 3 2,25 25 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 1 5,75 72 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 1 5,75 72 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 15 5 13,75 55 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 48 11 45,25 45 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi bDdCDBC BD  d E ECDD cE A

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CbDCEABdAACCABCA CDA E  A

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi cC BEe d ECBEBd DaEEDAE A

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 2 50
HİKÂYE 12 7 1 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 16 2 84
ANALİTİK GEOMETRİ 6 3 0 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 1 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ AYAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 212,783 269,480 109 111 111 139 398

SÖZ 138,045 0,000 110 112 112 147 290

SAY 237,707 0,000 98 99 99 117 349

EA 145,430 0,000 110 112 112 145 275

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 4 1 3,75 15 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 14 5 12,75 51 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 2 6 0,50 6 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 3 3 2,25 28 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 7 15 3,25 13 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 25 21 19,75 20 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi    A C       E    C e    

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDdCABBeEACCAcbCB  Dd    

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi B aAbebbdaEC  cEabaEddedA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 1 0 17
HİKÂYE 12 2 0 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 1 0 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 14 5 74
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 6 22

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 2 6 25



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ ŞAHİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,000 269,480 33 34 34 43 59

SÖZ 445,690 0,000 1 1 1 1 1

SAY 196,337 0,000 108 110 110 132 402

EA 284,796 0,000 3 3 3 3 5

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 20 4 19,00 76 12,21 12,17 6,70

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 0,56 0,56 1,10

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 0,50 0,50 1,35

Felsefe 3 3 0 3,00 100 0,15 0,14 0,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 2,00 100 0,12 0,12 0,50

Sosyal Testi 25 24 1 23,75 95 1,33 1,32 3,39

Matematik-1 25 12 5 10,75 43 16,34 16,35 13,67

Toplam: 100 56 10 53,50 54 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CCDABCBDEaDBDE BcDbEAEEdC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Sosyal Testi ACBCDCEDBEDCECBaBEDACDCCD

Cevap Anahtarı B ACBCDCEDBEDCECBDBEDACDCCD

Matematik Testi CDaCAe  EACCAAACa  cd    

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 6 0 100
HİKÂYE 12 10 1 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 10 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 8 7 1 88

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 12 5 63
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 179,392 269,480 116 118 118 156 457

SÖZ 139,992 0,000 109 111 111 146 288

SAY 161,388 0,000 117 119 119 152 438

EA 147,478 0,000 109 111 111 144 270

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 5 4 4,00 16 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 6 12 3,00 12 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 3 3 2,25 25 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 3 3 2,25 28 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 0 4 -1,00 -13 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 6 10 3,50 14 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 17 26 10,50 11 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi bCDe Cdc  DB             

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi bDeCAe dd   Ac adbA bA bc

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi B aAAb a  bCcB bDeb  da  

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 3 33
HİKÂYE 12 3 1 25
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 4 9 21
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 3 33

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 2 40
GAZLAR 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 0 4 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZGÜRBÜZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,026 269,480 12 12 12 18 23

SÖZ 227,630 0,000 42 42 42 66 151

SAY 481,328 0,000 5 5 5 5 7

EA 239,638 0,000 39 39 39 51 71

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 17 7 15,25 61 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 1 6,75 84 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 23 2 22,50 90 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 65 9 62,75 63 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi bCDAeCBb bDBDEbBDDbEAEEcC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAACcEEeECABBEDDEECACEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 3 50
HİKÂYE 12 9 2 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 19 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN YILDIRIM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,182 269,480 17 17 17 23 29

SÖZ 212,050 0,000 60 61 61 86 180

SAY 481,741 0,000 4 4 4 4 6

EA 223,254 0,000 57 58 58 71 111

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 14 3 13,25 53 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 24 1 23,75 95 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 24 1 23,75 95 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 62 5 60,75 61 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi   DA CB   eB E BDDdEAEEcC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDdCABBAEACCAAACBCADCACDE

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAACeEEBECABBEDDEECACEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 0 33
HİKÂYE 12 7 1 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 18 1 95
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR ŞENSES 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,337 269,480 51 52 52 62 96

SÖZ 212,421 0,000 59 60 60 85 178

SAY 384,083 0,000 52 53 53 61 140

EA 192,534 0,000 86 87 87 110 193

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 11 6 9,50 38 12,21 12,17 6,70

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 0,56 0,56 1,10

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,50 0,50 1,35

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,15 0,14 0,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 0 0,00 0 0,12 0,12 0,50

Sosyal Testi 25 5 5 3,75 15 1,33 1,32 3,39

Matematik-1 25 17 2 16,50 66 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 1 6,75 84 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 20 5 18,75 75 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 53 18 48,50 49 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi C DAeCBc bcB E deDCEA    

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Sosyal Testi dCcCDCEeac               

Cevap Anahtarı B ACBCDCEDBEDCECBDBEDACDCCD

Matematik Testi CDCCA BAEA CAAACcCADd    

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAACeEEBECAdBEDDdECbbEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 2 50
HİKÂYE 12 6 3 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 1 0 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 8 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 15 2 79
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 0 33

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ AYDEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,112 269,480 43 44 44 54 78

SÖZ 235,420 0,000 35 35 35 57 136

SAY 384,083 0,000 52 53 53 61 140

EA 247,830 0,000 29 29 29 40 56

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 17 3 16,25 65 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 17 2 16,50 66 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 1 6,75 84 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 20 5 18,75 75 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 54 10 51,50 52 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADCCcBCBBD  B E  eDbCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEABeAACCABCAc D C    

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBEcCAEECBEBBAaCEaDeECd

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 5 1 83
HİKÂYE 12 7 0 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 16 2 84
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 0 17

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÇETİNKAYA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,779 269,480 97 98 98 118 297

SÖZ 165,310 0,000 98 100 100 132 255

SAY 286,428 0,000 88 89 89 101 274

EA 174,102 0,000 97 98 98 125 226

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 9 7 7,25 29 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 10 2 9,50 38 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 6 3 5,25 58 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 3 3 2,25 28 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 15 8 13,00 52 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 34 17 29,75 30 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi AD bbBC Be  d EDc Dba   A

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDC    AACC  aAc   C    

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi AaEBbeCAEECeE d cCEdDAECd

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 2 33
HİKÂYE 12 6 3 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 9 2 47
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 0 17

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROTİNDA TURHAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,070 269,480 6 6 6 10 14

SÖZ 249,052 0,000 22 22 22 40 110

SAY 472,018 0,000 12 12 12 12 15

EA 262,166 0,000 18 18 18 25 34

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 19 4 18,00 72 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 24 1 23,75 95 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 66 7 64,25 64 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADCCcBCBBDa B EcEeDDCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEABBAACeABCAACDACEcCA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBEcCAEECBEBBADCEEDAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 5 1 83
HİKÂYE 12 8 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 18 1 95
ANALİTİK GEOMETRİ 6 5 1 83

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZA ASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,737 269,480 4 4 4 8 11

SÖZ 272,422 0,000 10 10 10 25 77

SAY 462,401 0,000 15 15 15 16 25

EA 286,742 0,000 2 2 2 2 4

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 21 0 21,00 84 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 7 2 6,50 72 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 1 6,75 84 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 21 4 20,00 80 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 67 4 66,00 66 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADCCDBCBBD  B E ECDDCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBEcCAaECBbBBADCEEeAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 6 0 100
HİKÂYE 12 8 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 5 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 19 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ARIKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,772 269,480 67 68 68 81 148

SÖZ 194,522 0,000 80 81 81 106 211

SAY 364,832 0,000 59 60 60 69 165

EA 204,822 0,000 78 79 79 98 165

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 12 4 11,00 44 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 22 1 21,75 87 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 3 4 2,00 22 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 1 6,75 84 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 13 10 10,50 42 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 47 15 43,25 43 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADCCcBC  D  a E    DCccEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CbDCEABBAACCABCAACDACED  

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi Ae BEebc ECBEBdADbEaDbEeb

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 1 67
HİKÂYE 12 4 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 2 2 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 18 1 95
ANALİTİK GEOMETRİ 6 4 0 67

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 3 5 38



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH KEMAL A 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,871 269,480 46 47 47 57 83

SÖZ 213,997 0,000 56 57 57 82 175

SAY 398,867 0,000 43 44 44 50 117

EA 225,302 0,000 54 55 55 68 107

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 14 2 13,50 54 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 20 2 19,50 78 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 7 2 6,50 72 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 1 6,75 84 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 19 6 17,50 70 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 53 10 50,50 51 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADCC BC BD  B E   DeCAa A

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCcA BAACCABC ACDACE eA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBbeCAEECBEBdADCEEeAEbd

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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80

EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 0 67
HİKÂYE 12 7 0 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 16 1 84
ANALİTİK GEOMETRİ 6 4 1 67

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET SARITOPRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 241,328 269,480 102 103 103 123 313

SÖZ 248,819 0,000 24 24 24 43 113

SAY 188,559 0,000 110 112 112 136 406

EA 153,622 0,000 106 108 108 141 264

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 8 13 4,75 19 12,21 12,17 6,70

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 0,56 0,56 1,10

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 0,50 0,50 1,35

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,15 0,14 0,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 0 0,00 0 0,12 0,12 0,50

Sosyal Testi 25 14 3 13,25 53 1,33 1,32 3,39

Matematik-1 25 11 5 9,75 39 16,34 16,35 13,67

Toplam: 100 33 21 27,75 28 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi AcCCceCBBeCEd   baccaed e

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Sosyal Testi CB cBD  DEaDaEEBDBAD     

Cevap Anahtarı A CBCABDECDECDCEEBDBADDCCDC

Matematik Testi CCcC AeBcACCA    dDeC    

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 2 67
HİKÂYE 12 4 5 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 4 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 6 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 8 8 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 10 4 53
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 1 17



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL ESKİÇIRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,752 269,480 70 71 71 84 156

SÖZ 175,047 0,000 92 93 93 123 241

SAY 381,545 0,000 54 55 55 63 145

EA 184,342 0,000 91 92 92 116 208

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 10 6 8,50 34 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 17 6 15,50 62 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 5 4 4,00 44 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 20 5 18,75 75 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 47 17 42,75 43 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CeDA CBb  De E BeD Ec a  

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CceCAB eEACCAAACBdADCA ca

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAcbeEcBECABBEDDaECACEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 2 50
HİKÂYE 12 7 1 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 15 3 79
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 3 33

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN GÖZİŞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,432 269,480 80 81 81 95 197

SÖZ 200,365 0,000 75 76 76 101 200

SAY 328,674 0,000 77 78 78 88 220

EA 210,966 0,000 73 74 74 92 151

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 12 1 11,75 47 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 14 5 12,75 51 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 4 3 3,25 36 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 5 1 4,75 59 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 16 5 14,75 59 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 42 11 39,25 39 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADbC BC BD  B   E D C   A

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CbDeEAeBAACCABbA   Ab   A

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi AC BEbbc ECBa B DaEEDAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 1 50
HİKÂYE 12 7 0 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 1 0 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 12 4 63
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 1 33

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 3 44

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SU KAYA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,038 269,480 35 36 36 45 63

SÖZ 256,842 0,000 15 15 15 31 95

SAY 374,756 0,000 56 57 57 66 156

EA 270,358 0,000 12 12 12 15 20

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 20 4 19,00 76 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 19 3 18,25 73 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 6 3 5,25 58 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 5 1 4,75 59 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 17 6 15,50 62 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 56 13 52,75 53 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADCCDBCBBDbEB EcEdDaCAEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CbDCEABBAACCAaCAACaAC D  

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi AbEBEeCcEECBE d DCEEDbEbA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 6 0 100
HİKÂYE 12 9 2 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 16 3 84
ANALİTİK GEOMETRİ 6 3 0 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL DEYİRMENCİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 208,270 269,480 112 114 114 146 414

SÖZ 184,785 0,000 85 86 86 114 223

SAY 182,986 0,000 112 114 114 141 414

EA 194,582 0,000 83 84 84 105 184

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 11 5 9,75 39 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 6 3 5,25 21 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 1 0 1,00 11 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 2 3 1,25 16 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 2 2 1,50 19 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 5 5 3,75 15 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 22 13 18,75 19 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi  DeCDdC BD  B Ee   eCcE A

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi Cb CEec  A    CA         

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi    B     bbBa B    cD E d

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 1 50
HİKÂYE 12 5 2 42
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 6 3 32
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 1 0 11

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 1 3 20
GAZLAR 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 2 2 25



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL ERÇİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,402 269,480 95 96 96 116 287

SÖZ 241,262 0,000 28 28 28 50 125

SAY 226,143 0,000 101 102 102 121 363

EA 253,974 0,000 22 22 22 32 45

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 18 4 17,00 68 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 8 4 7,00 28 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 2 6 0,50 6 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 3 2 2,50 31 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 10 11 7,25 29 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 36 19 31,25 31 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CCDABCBc  DcDE BDDabAEEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCecB E   A bCd        

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BEabcb caBdC a E baECAbEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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80

EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 5 1 83
HİKÂYE 12 7 2 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 8 4 42
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 6 22

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 1 60
GAZLAR 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE * Çİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,511 269,480 50 51 51 61 95

SÖZ 213,997 0,000 56 57 57 82 175

SAY 388,506 0,000 49 50 50 58 132

EA 225,302 0,000 54 55 55 68 107

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 14 2 13,50 54 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 19 1 18,75 75 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 5 3 4,25 47 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 5 3 4,25 53 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 18 6 16,50 66 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 51 9 48,75 49 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi   DA CB   eB E BDDC eEEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDbCABBAEACCAAAC  ADCA   

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BbCAAbbE BbCAcdEDDEECACEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 0 33
HİKÂYE 12 6 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 5 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 17 1 89
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 0 33

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 3 56

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TANER EGE 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 257,224 269,480 93 94 94 111 273

SÖZ 108,832 0,000 111 113 113 151 304

SAY 358,558 0,000 64 65 65 74 175

EA 114,710 0,000 111 113 113 149 299

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 17 2 16,50 66 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 6 2 5,50 61 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 2 5,50 69 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 17 7 15,25 61 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 34 9 31,75 32 44,18 44,11 35,65

Matematik Testi CDCCA BAEACCAdACaCA C    

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAAbbE BcCAdBEDeaECcCEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 15 2 79
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 0 33

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 2 67

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK NECİP ÇİFTÇ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,141 269,480 56 57 57 68 112

SÖZ 178,942 0,000 89 90 90 119 233

SAY 404,341 0,000 41 42 42 47 110

EA 188,438 0,000 88 89 89 112 199

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 11 8 9,00 36 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 21 4 20,00 80 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 6 3 5,25 58 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 19 6 17,50 70 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 51 18 46,50 47 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi AeCCcBCaBe  d E   DeCcEdA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEeaBAACCABaAcCDACEDCA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACcBbcCAEECBEBBADdEEebECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 3 50
HİKÂYE 12 5 2 42
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 2 2 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 15 4 79
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOLUNAY TOLUN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,204 269,480 69 70 70 83 153

SÖZ 108,832 0,000 111 113 113 151 304

SAY 443,033 0,000 24 25 25 27 44

EA 114,710 0,000 111 113 113 149 299

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 23 0 23,00 92 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 7 2 6,50 72 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 5 0 5,00 63 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 20 2 19,50 78 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 43 2 42,50 43 44,18 44,11 35,65

Matematik Testi CCDCEABBAACCABCAACDACE  A

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBEcCAdECBE   DCEEDAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 19 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 4 0 67

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA BUDAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,401 269,480 52 53 53 63 98

SÖZ 147,782 0,000 105 107 107 141 278

SAY 442,961 0,000 25 26 26 28 45

EA 155,670 0,000 104 106 106 139 261

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 7 8 5,00 20 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 8 0 8,00 100 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 2 4,50 56 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 21 3 20,25 81 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 51 13 47,75 48 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi  dDd CBb  De E dDeC e  d 

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCABBeEACCAAACBCADdACDE

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAACbEEBECABBEDDEECd Ec

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 1 3 17
HİKÂYE 12 4 3 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 1 1 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 17 2 89
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 2 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ALİ ATBAKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,571 269,480 77 78 78 91 178

SÖZ 202,312 0,000 73 74 74 99 198

SAY 343,698 0,000 69 70 70 80 199

EA 213,014 0,000 71 72 72 90 141

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 13 4 12,00 48 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 16 3 15,25 61 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 3 5 1,75 19 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 1 6,75 84 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 16 8 14,00 56 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 45 15 41,25 41 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADCCDBCB D  d E b D bc EA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCE B AACCc CAACDAbd   

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi caEBEbbc ECBEBdADCEEDbEbA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 6 0 100
HİKÂYE 12 5 2 42
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 1 2 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 15 1 79
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 2 17

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 5 33

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KOCATÜRK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,675 269,480 14 14 14 20 25

SÖZ 251,000 0,000 20 20 20 38 106

SAY 450,438 0,000 22 23 23 25 41

EA 264,214 0,000 16 16 16 22 29

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 19 3 18,25 73 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 2 5,50 69 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 20 5 18,75 75 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 64 8 62,00 62 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CCDAdCBD  DBDE BDDaEAEEcC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAACcEEBECAacEDDEECdbEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 5 1 83
HİKÂYE 12 9 0 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 19 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AKBAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,089 269,480 34 35 35 44 61

SÖZ 245,157 0,000 27 27 27 46 117

SAY 390,326 0,000 48 49 49 56 128

EA 258,070 0,000 21 21 21 31 40

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 18 2 17,50 70 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 22 1 21,75 87 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 4 3 3,25 36 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 5 0 5,00 63 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 15 5 13,75 55 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 55 8 53,00 53 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CCDd CBD  DBDE BDD EAdEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi aDCC  BAEACCAAACBCADCACDE

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi B aAcCcE BE  BBE eEECAbEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 1 67
HİKÂYE 12 9 0 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 16 1 84
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 3 44

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 0 60
GAZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ULUÇAY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,662 269,480 96 97 97 117 295

SÖZ 168,636 0,000 96 98 98 129 251

SAY 285,483 0,000 90 91 91 103 277

EA 177,225 0,000 95 96 96 122 221

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 7 1 6,75 27 12,21 12,17 6,70

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,56 0,56 1,10

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,50 0,50 1,35

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,15 0,14 0,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 1 0 1,00 50 0,12 0,12 0,50

Sosyal Testi 25 1 0 1,00 4 1,33 1,32 3,39

Matematik-1 25 12 3 11,25 45 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 4 1 3,75 42 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 3 0 3,00 38 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 12 4 11,00 44 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 32 8 30,00 30 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi      CBD   B    eD EA    

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Sosyal Testi                         D

Cevap Anahtarı B ACBCDCEDBEDCECBDBEDACDCCD

Matematik Testi CDCCAe  E CCA ACc  Db    

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi B CAAb     C B E eaECAeEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 1 0 17
HİKÂYE 12 5 0 42
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 8 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 12 3 63
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 1 44

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 0 40
GAZLAR 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT DOĞANCIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 198,422 269,480 114 116 116 151 431

SÖZ 176,995 0,000 90 91 91 120 237

SAY 169,994 0,000 114 116 116 148 430

EA 186,390 0,000 89 90 90 113 203

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 10 5 8,75 35 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 7 7 5,25 21 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 3 1 2,75 34 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 1 6 -0,50 -6 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 5 12 2,00 8 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 22 24 16,00 16 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi C eABCBc  D  E eDD Ee  d 

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDbCbdBec b Ac C   D     

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi e aAdb b B C B  ccac ddaA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 2 50
HİKÂYE 12 6 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 7 7 37
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 2 1 40
GAZLAR 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 1 6 13



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EFE YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,574 269,480 15 15 15 21 26

SÖZ 219,840 0,000 49 49 49 73 163

SAY 481,328 0,000 5 5 5 5 7

EA 231,446 0,000 47 47 47 59 88

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 15 3 14,25 57 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 25 0 25,00 100 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 8 1 7,75 86 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 1 6,75 84 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 23 2 22,50 90 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 63 5 61,75 62 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi C DAeCc   DB E BDDe AEEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAACcEEBECAdBEDDEECACEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 1 50
HİKÂYE 12 6 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 19 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT YETKİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,724 269,480 98 99 99 119 298

SÖZ 163,362 0,000 101 103 103 135 258

SAY 288,036 0,000 86 87 87 99 269

EA 172,054 0,000 100 101 101 129 232

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 9 8 7,00 28 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 14 2 13,50 54 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 4 5 2,75 31 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 3 4 2,00 25 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 12 12 9,00 36 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 35 22 29,50 30 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi bCDA CBb  Dc E abD Ed ac 

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCA BeEACCA AC eA      

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BEaAdbeEdBEa deEceaECdCEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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80

EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 2 50
HİKÂYE 12 6 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 13 1 68
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 1 17

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 5 44

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 2 60
GAZLAR 3 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ARAS 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 211,642 269,480 110 112 112 142 405

SÖZ 198,417 0,000 78 79 79 104 206

SAY 176,497 0,000 113 115 115 147 425

EA 208,918 0,000 76 77 77 96 158

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 13 6 11,50 46 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 5 5 3,75 15 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 2 1 1,75 19 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 2 4 1,00 13 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 7 10 4,50 18 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 25 21 19,75 20 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADCCcBCeBD  B E E Dceba A

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi Ce Cd    A   aCAd   b    

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi  C Bd    dCebBe  aEaedaCA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 2 67
HİKÂYE 12 8 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 3 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 5 4 26
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 1 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 1 22

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 1 3 20
GAZLAR 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 3 5 38



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZÇELİK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,954 269,480 87 88 88 103 231

SÖZ 175,047 0,000 92 93 93 123 241

SAY 333,245 0,000 76 77 77 87 215

EA 184,342 0,000 91 92 92 116 208

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 10 6 8,50 34 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 13 1 12,75 51 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 5 3 4,25 47 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 6 1 5,75 72 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 17 6 15,50 62 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 40 13 36,75 37 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi eDbCcBC a   d EDE D Cc  A

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEe  AA CA CA   AC    

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi caEBE CAdECBEBd DCEacAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 2 3 33
HİKÂYE 12 6 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 1 1 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 11 1 58
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 0 33

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 3 56

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZYİĞEN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,261 269,480 23 24 24 32 41

SÖZ 215,945 0,000 53 54 54 79 171

SAY 453,333 0,000 19 20 20 22 38

EA 227,350 0,000 51 52 52 64 99

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 16 9 13,75 55 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 23 2 22,50 90 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 7 2 6,50 72 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 1 6,75 84 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 22 3 21,25 85 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 61 14 57,50 58 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi ADCbbBCaBeebBbEDECDDeAEEc

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEABBAACCABCcdCDACEDCA

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi ACEBEcbAEECBbBBADCEEDAECA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 3 50
HİKÂYE 12 8 4 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 17 2 89
ANALİTİK GEOMETRİ 6 6 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KANAT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 195,521 269,480 115 117 117 152 436

SÖZ 108,832 0,000 111 113 113 151 304

SAY 227,496 0,000 100 101 101 120 360

EA 114,710 0,000 111 113 113 149 299

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 9 6 7,50 30 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 3 2 2,50 28 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 1 2 0,50 6 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 9 7 7,25 29 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 18 13 14,75 15 44,18 44,11 35,65

Matematik Testi CDeC      C AdACcbA dA  c

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi B bAcC   d   d E eEEddCEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 7 4 37
ANALİTİK GEOMETRİ 6 2 2 33

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 2 33

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 1 1 20
GAZLAR 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA AYGÜN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,906 269,480 59 60 60 71 117

SÖZ 393,002 0,000 3 3 3 4 6

SAY 194,392 0,000 109 111 111 134 404

EA 276,604 0,000 6 6 6 8 12

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 19 4 18,00 72 12,21 12,17 6,70

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 0,56 0,56 1,10

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 0,50 0,50 1,35

Felsefe 3 3 0 3,00 100 0,15 0,14 0,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 2,00 100 0,12 0,12 0,50

Sosyal Testi 25 19 4 18,00 72 1,33 1,32 3,39

Matematik-1 25 11 2 10,50 42 16,34 16,35 13,67

Toplam: 100 49 10 46,50 47 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi dCDABCBDECDB E BbDaEAEEcC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Sosyal Testi ACB DCEeBcDdECBD EcACDCCD

Cevap Anahtarı B ACBCDCEDBEDCECBDBEDACDCCD

Matematik Testi CDCCAe  EACCA A  b       

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 5 1 83
HİKÂYE 12 10 0 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 7 2 70

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 8 6 1 75

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 11 1 58
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN TOPARLA K 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,054 269,480 79 80 80 94 187

SÖZ 231,525 0,000 41 41 41 65 148

SAY 308,540 0,000 81 82 82 92 246

EA 243,734 0,000 35 35 35 46 64

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 17 5 15,75 63 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 15 5 13,75 55 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 3 2 2,50 28 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 5 2 4,50 56 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 13 7 11,25 45 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 45 17 40,75 41 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi dDCCbBCBBD  d EDEaDDCcEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CbDCEeBBAACCABCAedD a    

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi   EBE bc E BEBdbDdEEDbEbA

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 2 67
HİKÂYE 12 8 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 15 4 79
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 1 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 2 33

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 0 80
GAZLAR 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ADA BALKIR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,064 269,480 66 67 67 80 147

SÖZ 365,234 0,000 6 6 6 10 15

SAY 200,226 0,000 107 109 109 130 396

EA 272,508 0,000 8 8 8 10 15

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 19 6 17,50 70 12,21 12,17 6,70

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 0,56 0,56 1,10

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 0,50 0,50 1,35

Felsefe 3 3 0 3,00 100 0,15 0,14 0,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 2 0 2,00 100 0,12 0,12 0,50

Sosyal Testi 25 17 8 15,00 60 1,33 1,32 3,39

Matematik-1 25 13 7 11,25 45 16,34 16,35 13,67

Toplam: 100 49 21 43,75 44 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CCDeaCBbECDeDEcBDbCEAEEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Sosyal Testi ACcaDCdedcDCECeaBEDACDCCD

Cevap Anahtarı B ACBCDCEDBEDCECBDBEDACDCCD

Matematik Testi CDCCAdBbEA CAdACadAeb    

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 3 3 50
HİKÂYE 12 9 3 75
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 5 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 8 6 2 75

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 12 6 63
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 1 17



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BARTIN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,718 269,480 24 25 25 33 43

SÖZ 255,142 0,000 17 17 17 34 100

SAY 414,154 0,000 36 37 37 41 81

EA 247,830 0,000 29 29 29 40 56

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 17 3 16,25 65 12,21 12,17 6,70

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 0,56 0,56 1,10

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,50 0,50 1,35

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,15 0,14 0,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 0 0,00 0 0,12 0,12 0,50

Sosyal Testi 25 3 2 2,50 10 1,33 1,32 3,39

Matematik-1 25 21 1 20,75 83 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 6 2 5,50 61 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 0 7,00 88 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 19 4 18,00 72 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 60 10 57,50 58 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CC A CBDd eB E dDDCEAEEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Sosyal Testi dCBaD                    

Cevap Anahtarı B ACBCDCEDBEDCECBDBEDACDCCD

Matematik Testi CDbCABB EACCAAACBCADCA  E

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BECAdCcE BEC BBEDDEECdbEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 0 67
HİKÂYE 12 6 3 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 5 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 3 2 30

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 8 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 17 1 89
ANALİTİK GEOMETRİ 6 4 0 67

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 2 67

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 6 2 75



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DENİZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,241 269,480 28 29 29 37 50

SÖZ 241,262 0,000 28 28 28 50 125

SAY 416,919 0,000 34 35 35 39 74

EA 253,974 0,000 22 22 22 32 45

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 17 0 17,00 68 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 22 1 21,75 87 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 4 3 3,25 36 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 7 0 7,00 88 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 18 4 17,00 68 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 57 5 55,75 56 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi  CDA CBD  DB E B D EAEEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDCCABB EACCAAACeCADCA DE

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BaC cCcE BEC BBEDDEECdCEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 0 67
HİKÂYE 12 8 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 0 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 17 1 89
ANALİTİK GEOMETRİ 6 5 0 83

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 3 44

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 5 0 100
GAZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 7 1 88



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELVAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,496 269,480 88 89 89 106 244

SÖZ 231,822 0,000 40 40 40 63 146

SAY 267,514 0,000 95 96 96 111 310

EA 219,158 0,000 62 63 63 78 122

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 14 5 12,75 51 12,21 12,17 6,70

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 0,56 0,56 1,10

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,50 0,50 1,35

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,15 0,14 0,44

Din Kül. ve Ahl. Bil. 2 0 0 0,00 0 0,12 0,12 0,50

Sosyal Testi 25 3 0 3,00 12 1,33 1,32 3,39

Matematik-1 25 10 6 8,50 34 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 5 3 4,25 47 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 3 0 3,00 38 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 13 6 11,50 46 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 40 17 35,75 36 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi bCDA CBD  DBcE BDDabA  Ab

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Sosyal Testi ACB                      

Cevap Anahtarı B ACBCDCEDBEDCECBDBEDACDCCD

Matematik Testi CDbCbBedaACCA ACd        

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi BEaAAb Ed EC   E eEEdACEc

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 1 67
HİKÂYE 12 7 2 58
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 1 2 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 3 0 30

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 8 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 10 6 53
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 0 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 3 56

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 3 0 60
GAZLAR 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 5 3 63



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,850 269,480 75 76 76 89 171

SÖZ 233,472 0,000 39 39 39 61 142

SAY 315,401 0,000 79 80 80 90 237

EA 245,782 0,000 34 34 34 45 63

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 17 4 16,00 64 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 11 5 9,75 39 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 4 2 3,50 39 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 5 2 4,50 56 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 8 0 8,00 100 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 17 4 16,00 64 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 45 13 41,75 42 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi CeDA CBD  eBDE eDDCbAEEAC

Cevap Anahtarı B CCDABCBDECDBDEEBDDCEAEEAC

Matematik Testi CDbC e  EACCAcAC   Dd   d

Cevap Anahtarı B CDCCABBAEACCAAACBCADCACDE

Fen Testi B CA bcE BEC dBEaDEECACEA

Cevap Anahtarı B BECAACAEEBECABBEDDEECACEA

Soru No 1234567890123456789012345
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 4 1 67
HİKÂYE 12 6 3 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 5 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 11 4 58
ANALİTİK GEOMETRİ 6 0 1 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 2 44

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 1 80
GAZLAR 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 8 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SÖYÜK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,368 269,480 76 77 77 90 174

SÖZ 235,420 0,000 35 35 35 57 136

SAY 309,803 0,000 80 81 81 91 243

EA 247,830 0,000 29 29 29 40 56

Katılımlar: 118 120 120 160 473

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 25 17 3 16,25 65 12,21 12,17 6,70

Matematik-1 25 19 1 18,75 75 16,34 16,35 13,67

Fizik 9 4 5 2,75 31 4,42 4,40 3,54

Kimya 8 4 0 4,00 50 4,95 4,93 4,06

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 4,93 4,93 4,29

Fen Testi 25 8 5 6,75 27 14,31 14,26 11,89

Toplam: 100 44 9 41,75 42 44,18 44,11 35,65

Edebiyat Testi A CCDBCBBD  B E EeDbCcEEA

Cevap Anahtarı A ADCCDBCBBDCEBEEDECDDCAEEA

Matematik Testi CCDCEABBAACCAaCAACD C    

Cevap Anahtarı A CCDCEABBAACCABCAACDACEDCA

Fen Testi caEBEbbdEECBE            

Cevap Anahtarı A ACEBEACAEECBEBBADCEEDAECA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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80

EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 6 5 0 83
HİKÂYE 12 8 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 19 18 1 95
ANALİTİK GEOMETRİ 6 1 0 17

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 5 44

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 5 4 0 80
GAZLAR 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 8 0 0 0

                                         120 / 120



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2 120 120 160 473

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Testi Sosyal Testi Matematik Testi Fen Testi Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,3 2,5 6,70 3,7 1,3 3,39 14,5 3,2 13,67 13,4 6,0 11,89 38,9 12,9 35,65 269,480 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,1 3,8 12,17 1,4 0,3 1,32 17,1 2,9 16,35 15,6 5,4 14,26 47,2 12,5 44,10 299,880 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 METİN TEZCAN 11-XX 19 4 18,00 25 0 25,00 24 1 23,75 68 5 66,75 381,087 3 3 10 249,052 22 22 110 491,463 1 1 1 262,166 18 18 34

2 0 ASMİN KELEKÇİBAŞI 11-XX 16 3 15,25 25 0 25,00 24 1 23,75 65 4 64,00 371,594 8 8 17 227,630 42 42 151 491,463 1 1 1 239,638 39 39 71

3 0 AZRA ALTINOVA 11-XX 21 3 20,25 25 0 25,00 23 2 22,50 69 5 67,75 384,286 2 2 9 266,580 11 11 84 482,913 3 3 5 280,598 4 4 7

4 0 OZAN YILDIRIM 11-XX 14 3 13,25 24 1 23,75 24 1 23,75 62 5 60,75 360,182 17 17 29 212,050 60 61 180 481,741 4 4 6 223,254 57 58 111

5 0 ÖMER ÖZGÜRBÜZ 11-XX 17 7 15,25 25 0 25,00 23 2 22,50 65 9 62,75 367,026 12 12 23 227,630 42 42 151 481,328 5 5 7 239,638 39 39 71

6 0 YİĞİT EFE YILDIZ 11-XX 15 3 14,25 25 0 25,00 23 2 22,50 63 5 61,75 363,574 15 15 26 219,840 49 49 163 481,328 5 5 7 231,446 47 47 88

7 0 MERT GÖZÜTOK 11-XX 17 3 16,25 25 0 25,00 23 2 22,50 65 5 63,75 370,478 10 10 19 235,420 35 35 136 481,086 7 7 10 247,830 29 29 56

8 0 AHMET ARDA KANAT 11-XX 6 2 5,50 25 0 25,00 22 2 21,50 53 4 52,00 329,714 37 38 66 151,677 104 106 274 474,246 8 8 11 159,766 103 105 256

9 0 EGE BOSTANCI 11-XX 17 2 16,50 23 1 22,75 24 1 23,75 64 4 63,00 367,794 11 11 22 237,367 33 33 132 473,963 9 9 12 249,878 27 27 51

10 0 EKREM EMİR UZUN 11-XX 16 1 15,75 2 0 2,00 24 1 23,75 23 2 22,50 65 4 64,00 371,457 9 9 18 247,303 25 25 114 473,191 10 10 13 243,734 35 35 64

11 0 DEMİR DEMİRCAN 11-XX 17 2 16,50 24 1 23,75 23 2 22,50 64 5 62,75 366,832 13 13 24 237,367 33 33 132 473,191 10 10 13 249,878 27 27 51

12 0 ROTİNDA TURHAN 11-XX 19 4 18,00 23 2 22,50 24 1 23,75 66 7 64,25 372,070 6 6 14 249,052 22 22 110 472,018 12 12 15 262,166 18 18 34

13 0 ELİF YILMAZ 11-XX 21 3 20,25 25 0 25,00 21 3 20,25 67 6 65,50 376,062 5 5 12 266,580 11 11 84 465,696 13 13 21 280,598 4 4 7

14 0 BUKET BOZKONT 11-XX 14 4 13,00 23 2 22,50 23 1 22,75 60 7 58,25 351,155 20 20 37 210,102 63 64 183 463,351 14 14 23 221,206 60 61 117

15 0 ROZA ASLAN 11-XX 21 0 21,00 25 0 25,00 21 4 20,00 67 4 66,00 377,737 4 4 11 272,422 10 10 77 462,401 15 15 25 286,742 2 2 4

16 0 AHMET DEMİRCİ 11-XX 20 3 19,25 23 2 22,50 23 2 22,50 66 7 64,25 371,816 7 7 15 258,790 14 14 93 461,641 16 16 26 272,406 10 10 17

17 0 DEFNE DEMİREL 11-XX 16 1 15,75 7 0 7,00 25 0 25,00 21 4 20,00 69 5 67,75 384,863 1 1 8 286,130 8 8 58 460,573 17 17 30 243,734 35 35 64

18 0 İDİL TUANA ÇETİN 11-XX 18 4 17,00 25 0 25,00 20 5 18,75 63 9 60,75 359,360 18 18 30 241,262 28 28 125 455,678 18 18 33 253,974 22 22 45

19 0 ÇAĞAN DAŞDÖĞEN 11-Ç 15 3 14,25 24 1 23,75 21 4 20,00 60 8 58,00 349,927 1 22 39 219,840 1 49 163 454,506 1 19 36 231,446 1 47 88

20 0 YUSUF ÖZYİĞEN 11-XX 16 9 13,75 23 2 22,50 22 3 21,25 61 14 57,50 348,261 23 24 41 215,945 53 54 171 453,333 19 20 38 227,350 51 52 99

21 0 ECRİN AYYILDIZ 11-XX 13 2 12,50 21 4 20,00 24 1 23,75 58 7 56,25 344,066 26 27 48 206,207 67 68 191 452,573 20 21 39 217,110 65 66 126

22 0 ARDA TOK 11-XX 21 4 20,00 24 1 23,75 45 5 43,75 300,916 64 65 140 108,832 111 113 304 452,573 20 21 39 114,710 111 113 299

23 0 YAĞIZ KOCATÜRK 11-XX 19 3 18,25 25 0 25,00 20 5 18,75 64 8 62,00 363,675 14 14 25 251,000 20 20 106 450,438 22 23 41 264,214 16 16 29

24 0 ANIL AKÇAKOCA 11-XX 7 3 6,25 25 0 25,00 20 5 18,75 52 8 50,00 322,251 47 48 84 157,520 102 104 268 450,196 23 24 42 165,910 101 102 243

25 0 TOLUNAY TOLUN 11-XX 23 0 23,00 20 2 19,50 43 2 42,50 296,204 69 70 153 108,832 111 113 304 443,033 24 25 44 114,710 111 113 299

26 0 TUNA BUDAK 11-XX 7 8 5,00 23 2 22,50 21 3 20,25 51 13 47,75 314,401 52 53 98 147,782 105 107 278 442,961 25 26 45 155,670 104 106 261

27 0 İPEK CEREN ÖNAL 11-XX 20 5 18,75 25 0 25,00 19 6 17,50 64 11 61,25 360,833 16 16 28 254,895 18 18 101 441,888 26 27 47 268,310 13 13 25

28 0 KEREM TURUCALI 11-XX 13 3 12,25 22 0 22,00 21 4 20,00 56 7 54,25 336,711 30 31 56 204,260 69 70 194 437,482 27 28 51 215,062 67 68 131

29 0 MUAZZEZ CANAN HOŞ 11-XX 13 6 11,50 25 0 25,00 18 5 16,75 56 11 53,25 333,064 32 33 58 198,417 78 79 206 436,881 28 29 52 208,918 76 77 158

30 0 AHMET CENGİZ MERT 11-XX 9 1 8,75 22 3 21,25 20 4 19,00 51 8 49,00 318,269 48 49 91 176,995 90 91 237 425,051 29 30 61 186,390 89 90 203

                                                1 / 5



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 11. SINIF LİMİT DENEME-2 120 120 160 473

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Testi Sosyal Testi Matematik Testi Fen Testi Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,3 2,5 6,70 3,7 1,3 3,39 14,5 3,2 13,67 13,4 6,0 11,89 38,9 12,9 35,65 269,480 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,1 3,8 12,17 1,4 0,3 1,32 17,1 2,9 16,35 15,6 5,4 14,26 47,2 12,5 44,10 299,880 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 0 CİP 11-XX 17 0 17,00 23 2 22,50 19 6 17,50 59 8 57,00 345,774 25 26 46 241,262 28 28 125 424,028 30 31 63 253,974 22 22 45

32 0 KAVİN IŞIK 11-XX 15 4 14,00 23 2 22,50 19 6 17,50 57 12 54,00 335,418 31 32 57 217,892 51 52 167 423,786 31 32 64 229,398 49 50 95

33 0 ADA ARSEN KALEM 11-XX 19 2 18,50 20 1 19,75 21 4 20,00 60 7 58,25 350,170 21 21 38 252,947 19 19 104 423,151 32 33 66 266,262 14 14 26

34 0 METİN ÖKSÜZOĞLU 11-XX 13 4 12,00 22 1 21,75 19 4 18,00 54 9 51,75 327,636 41 42 72 202,312 73 74 198 418,642 33 34 72 213,014 71 72 141

35 0 ZEYNEP DENİZ 11-XX 17 0 17,00 22 1 21,75 18 4 17,00 57 5 55,75 341,241 28 29 50 241,262 28 28 125 416,919 34 35 74 253,974 22 22 45

36 0 İZEM YILDIRIM 11-XX 14 3 13,25 22 3 21,25 18 4 17,00 54 10 51,50 326,493 42 43 76 212,050 60 61 180 414,541 35 36 79 223,254 57 58 111

37 0 ZEYNEP BARTIN 11-XX 17 3 16,25 3 2 2,50 21 1 20,75 19 4 18,00 60 10 57,50 347,718 24 25 43 255,142 17 17 100 414,154 36 37 81 247,830 29 29 56

38 0 İREMS  ÖZDOĞAN 11-XX 17 1 16,75 20 2 19,50 20 2 19,50 57 5 55,75 341,400 27 28 49 239,315 32 32 130 413,983 37 38 82 251,926 26 26 50

39 0 ASEL KELEKÇİBAŞI 11-XX 15 3 14,25 21 0 21,00 18 5 16,75 54 8 52,00 328,129 40 41 71 219,840 49 49 163 410,644 38 39 93 231,446 47 47 88

40 0 AZRA KIRMIZIKAN 11-XX 15 2 14,50 20 4 19,00 20 5 18,75 55 11 52,25 329,088 38 39 67 221,787 48 48 162 409,010 39 40 95 233,494 46 46 86

41 0 EGE GÜN 11-XX 5 1 4,75 18 2 17,50 21 2 20,50 44 5 42,75 296,417 68 69 151 145,835 107 109 282 408,045 40 41 98 153,622 106 108 264

42 0 TARIK NECİP ÇİFTÇ 11-XX 11 8 9,00 21 4 20,00 19 6 17,50 51 18 46,50 309,141 56 57 112 178,942 89 90 233 404,341 41 42 110 188,438 88 89 199

43 0 ATAY AKSOY 11-XX 6 6 4,50 23 2 22,50 16 6 14,50 45 14 41,50 291,659 73 74 168 143,887 108 110 284 400,584 42 43 115 151,574 108 110 268

44 0 SALİH KEMAL A 11-XX 14 2 13,50 20 2 19,50 19 6 17,50 53 10 50,50 322,871 46 47 83 213,997 56 57 175 398,867 43 44 117 225,302 54 55 107

45 0 KEREM EFE BAŞ 11-XX 14 0 14,00 10 2 9,50 17 1 16,75 21 4 20,00 62 7 60,25 358,082 19 19 31 294,248 7 7 51 398,475 44 45 118 236,617 43 43 77

46 0 BERKCAN GÜNGÖR 11-XX 7 5 5,75 20 3 19,25 19 6 17,50 46 14 42,50 295,216 71 72 158 153,625 103 105 271 397,165 45 46 119 161,814 102 104 251

47 0 KAĞAN DURAN 11-XX 19 3 18,25 17 2 16,50 21 4 20,00 57 9 54,75 337,585 29 30 55 251,000 20 20 106 396,530 46 47 120 264,214 16 16 29

48 0 ELİF ÖZSOY 11-XX 16 5 14,75 23 2 22,50 16 9 13,75 55 16 51,00 324,301 45 46 80 223,735 46 46 158 394,966 47 48 123 235,542 44 44 83

49 0 YAĞMUR AKBAL 11-XX 18 2 17,50 22 1 21,75 15 5 13,75 55 8 53,00 331,089 34 35 61 245,157 27 27 117 390,326 48 49 128 258,070 21 21 40

50 0 SUDE * Çİ 11-XX 14 2 13,50 19 1 18,75 18 6 16,50 51 9 48,75 316,511 50 51 95 213,997 56 57 175 388,506 49 50 132 225,302 54 55 107

51 0 DURU ÇATMAZ 11-XX 13 5 11,75 20 3 19,25 18 7 16,25 51 15 47,25 311,360 53 54 102 200,365 75 76 200 388,372 50 51 133 210,966 73 74 151

52 0 ETKA TURGUT 11-XX 14 1 13,75 19 2 18,50 18 5 16,75 51 8 49,00 317,386 49 50 93 215,945 53 54 171 386,835 51 52 135 227,350 51 52 99

53 0 POYRAZ AYDEMİR 11-XX 17 3 16,25 17 2 16,50 20 5 18,75 54 10 51,50 326,112 43 44 78 235,420 35 35 136 384,083 52 53 140 247,830 29 29 56

54 0 ÖZGÜR ŞENSES 11-XX 11 6 9,50 5 5 3,75 17 2 16,50 20 5 18,75 53 18 48,50 316,337 51 52 96 212,421 59 60 178 384,083 52 53 140 192,534 86 87 193

55 0 SEÇİL ESKİÇIRAK 11-XX 10 6 8,50 17 6 15,50 20 5 18,75 47 17 42,75 295,752 70 71 156 175,047 92 93 241 381,545 54 55 145 184,342 91 92 208

56 0 HİDAYET MOLLA 11-XX 12 4 11,00 19 2 18,50 17 7 15,25 48 13 44,75 302,410 63 64 134 194,522 80 81 211 378,086 55 56 150 204,822 78 79 165

57 0 SEVGİ SU KAYA 11-XX 20 4 19,00 19 3 18,25 17 6 15,50 56 13 52,75 330,038 35 36 63 256,842 15 15 95 374,756 56 57 156 270,358 12 12 20

58 0 DORUK SÖNMEZ 11-XX 19 5 17,75 20 5 18,75 17 8 15,00 56 18 51,50 325,699 44 45 79 247,105 26 26 115 374,348 57 58 157 260,118 20 20 38

59 0 MUHAMMED AYGÜN 11-XX 14 4 13,00 19 2 18,50 15 5 13,75 48 11 45,25 303,832 62 63 129 210,102 63 64 183 366,364 58 59 163 221,206 60 61 117

60 0 RÜZGAR ARIKAN 11-XX 12 4 11,00 22 1 21,75 13 10 10,50 47 15 43,25 296,772 67 68 148 194,522 80 81 211 364,832 59 60 165 204,822 78 79 165
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Testi Sosyal Testi Matematik Testi Fen Testi Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,3 2,5 6,70 3,7 1,3 3,39 14,5 3,2 13,67 13,4 6,0 11,89 38,9 12,9 35,65 269,480 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,1 3,8 12,17 1,4 0,3 1,32 17,1 2,9 16,35 15,6 5,4 14,26 47,2 12,5 44,10 299,880 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

61 0 CEMRE DURAN 11-XX 20 1 19,75 13 2 12,50 21 4 20,00 54 7 52,25 328,335 39 40 70 262,685 13 13 88 363,833 60 61 166 276,502 7 7 14

62 0 DORUK AKYAY 11-XX 22 3 21,25 16 4 15,00 18 6 16,50 56 13 52,75 329,738 36 37 65 274,370 9 9 75 362,825 61 62 167 288,790 1 1 3

63 0 ELVİN ŞİMŞEK 11-XX 15 4 14,00 14 4 13,00 19 2 18,50 48 10 45,50 304,807 61 62 125 217,892 51 52 167 359,364 62 63 172 229,398 49 50 95

64 0 MİNA DEDELER 11-XX 10 10 7,50 17 7 15,25 18 7 16,25 45 24 39,00 282,261 81 82 198 167,257 97 99 252 359,330 63 64 173 176,150 96 97 223

65 0 TANER EGE 11-XX 17 2 16,50 17 7 15,25 34 9 31,75 257,224 93 94 273 108,832 111 113 304 358,558 64 65 175 114,710 111 113 299

66 0 BERR  NAZLI AKKIN 11-XX 16 5 14,75 17 4 16,00 17 6 15,50 50 15 46,25 307,252 58 59 115 223,735 46 46 158 357,721 65 66 176 235,542 44 44 83

67 0 ELİF SAADET YAVUZ 11-XX 16 3 15,25 12 5 10,75 21 2 20,50 49 10 46,50 308,316 57 58 114 227,630 42 42 151 354,276 66 67 182 239,638 39 39 71

68 0 MELEK BEGÜM ARAZ 11-XX 11 12 8,00 15 4 14,00 18 5 16,75 44 21 38,75 281,305 82 83 202 171,152 95 97 246 348,664 67 68 190 180,246 94 95 216

69 0 AYŞEGÜL BÖRKLÜ 11-XX 13 8 11,00 19 3 18,25 14 9 11,75 46 20 41,00 288,716 78 79 180 194,522 80 81 211 345,936 68 69 195 204,822 78 79 165

70 0 YAĞIZ ALİ ATBAKAN 11-XX 13 4 12,00 16 3 15,25 16 8 14,00 45 15 41,25 289,571 77 78 178 202,312 73 74 198 343,698 69 70 199 213,014 71 72 141

71 0 ARAM DEMİRTU* 11-XX 9 2 8,50 19 2 18,50 13 6 11,50 41 10 38,50 280,074 85 86 208 175,047 92 93 241 342,295 70 71 201 184,342 91 92 208

72 0 ENVER BERAZİ 11-XX 16 4 15,00 15 1 14,75 16 6 14,50 47 11 44,25 299,951 65 66 142 225,682 45 45 155 340,133 71 72 203 237,590 42 42 76

73 0 DERİN ADIGÜZEL 11-XX 12 9 9,75 19 4 18,00 13 8 11,00 44 21 38,75 280,758 84 85 206 184,785 85 86 223 338,936 72 73 206 194,582 83 84 184

74 0 DEMİR ÖZTÜRK 11-XX 14 2 13,50 16 4 15,00 16 8 14,00 46 14 42,50 293,847 72 73 161 213,997 56 57 175 338,658 73 74 208 225,302 54 55 107

75 0 BELİNAY KUMRAL 11-XX 14 3 13,25 19 5 17,75 13 9 10,75 46 17 41,75 291,025 74 75 170 212,050 60 61 180 336,281 74 75 210 223,254 57 58 111

76 0 BÜŞRA SARITOPRAK 11-XX 15 2 14,50 5 2 4,50 15 2 14,50 15 5 13,75 50 11 47,25 310,813 54 55 104 256,620 16 16 97 333,667 75 76 214 240,713 38 38 69

77 0 YUSUF ÖZÇELİK 11-XX 10 6 8,50 13 1 12,75 17 6 15,50 40 13 36,75 273,954 87 88 231 175,047 92 93 241 333,245 76 77 215 184,342 91 92 208

78 0 SELİN GÖZİŞ 11-XX 12 1 11,75 14 5 12,75 16 5 14,75 42 11 39,25 282,432 80 81 197 200,365 75 76 200 328,674 77 78 220 210,966 73 74 151

79 0 ADA YALINCAK 11-XX 13 3 12,25 16 3 15,25 13 6 11,50 42 12 39,00 281,296 83 84 203 204,260 69 70 194 325,330 78 79 223 215,062 67 68 131

80 0 ZEYNEP ER 11-XX 17 4 16,00 11 5 9,75 17 4 16,00 45 13 41,75 290,850 75 76 171 233,472 39 39 142 315,401 79 80 237 245,782 34 34 63

81 0 ZEYNEP SÖYÜK 11-XX 17 3 16,25 19 1 18,75 8 5 6,75 44 9 41,75 290,368 76 77 174 235,420 35 35 136 309,803 80 81 243 247,830 29 29 56

82 0 ZEREN TOPARLA K 11-XX 17 5 15,75 15 5 13,75 13 7 11,25 45 17 40,75 287,054 79 80 187 231,525 41 41 148 308,540 81 82 246 243,734 35 35 64

83 0 BADE YILMAZ 11-XX 18 6 16,50 18 5 16,75 12 6 10,50 16 7 14,25 64 24 58,00 349,303 22 23 40 369,272 5 5 13 304,024 82 83 252 264,316 15 15 27

84 0 DEMİR PALABIYIK 11-XX 10 11 7,25 0 1 -0,25 15 5 13,75 13 9 10,75 38 26 31,50 254,983 94 95 279 163,504 100 102 257 300,757 83 84 254 172,297 99 100 228

85 0 AYSİMA ÇALIŞKAN 11-XX 12 6 10,50 9 5 7,75 17 6 15,50 38 17 33,75 262,823 91 92 263 190,627 84 85 217 294,355 84 85 261 200,726 82 83 177

86 0 EMİRHAN KAVAK 11-XX 12 5 10,75 10 3 9,25 15 5 13,75 37 13 33,75 262,700 92 93 266 192,575 83 84 214 291,516 85 86 265 202,774 81 82 171

87 0 YİĞİT YETKİN 11-XX 9 8 7,00 14 2 13,50 12 12 9,00 35 22 29,50 247,724 98 99 298 163,362 101 103 258 288,036 86 87 269 172,054 100 101 232

88 0 ÇAĞAN DENİZ KALE 11-XX 15 4 14,00 11 8 9,00 26 12 23,00 225,363 106 107 356 108,832 111 113 304 286,588 87 88 273 114,710 111 113 299

89 0 POYRAZ ÇETİNKAYA 11-XX 9 7 7,25 10 2 9,50 15 8 13,00 34 17 29,75 248,779 97 98 297 165,310 98 100 255 286,428 88 89 274 174,102 97 98 226

90 0 AYSİMA ORHAN 11-XX 13 3 12,25 10 0 10,00 13 3 12,25 36 6 34,50 265,101 89 90 258 204,260 69 70 194 286,235 89 90 275 215,062 67 68 131
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Testi Sosyal Testi Matematik Testi Fen Testi Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,3 2,5 6,70 3,7 1,3 3,39 14,5 3,2 13,67 13,4 6,0 11,89 38,9 12,9 35,65 269,480 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,1 3,8 12,17 1,4 0,3 1,32 17,1 2,9 16,35 15,6 5,4 14,26 47,2 12,5 44,10 299,880 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

91 0 YAREN ULUÇAY 11-XX 7 1 6,75 1 0 1,00 12 3 11,25 12 4 11,00 32 8 30,00 249,662 96 97 295 168,636 96 98 251 285,483 90 91 277 177,225 95 96 221

92 0 BERİL ÖZÇERİ 11-XX 18 7 16,25 12 4 11,00 12 7 10,25 42 18 37,50 275,206 86 87 227 235,420 35 35 136 280,628 91 92 286 247,830 29 29 56

93 0 ALİ Ö KIRCI 11-XX 11 3 10,25 13 10 10,50 24 13 20,75 217,319 107 109 386 108,832 111 113 304 273,334 92 93 298 114,710 111 113 299

94 0 ÇINAR ERDOĞAN 11-XX 15 5 13,75 14 8 12,00 11 11 8,25 40 24 34,00 262,873 90 91 261 215,945 53 54 171 267,901 93 94 308 227,350 51 52 99

95 0 DEMİR DEMİRCİ 11-XX 11 5 9,75 10 1 9,75 12 8 10,00 33 14 29,50 247,345 99 100 299 184,785 85 86 223 267,733 94 95 309 194,582 83 84 184

96 0 ZEYNEP ELVAN 11-XX 14 5 12,75 3 0 3,00 10 6 8,50 13 6 11,50 40 17 35,75 269,496 88 89 244 231,822 40 40 146 267,514 95 96 310 219,158 62 63 122

97 0 ASYA ÖZBEK 11-XX 11 2 10,50 10 9 7,75 21 11 18,25 208,170 113 115 415 108,832 111 113 304 256,834 96 97 321 114,710 111 113 299

98 0 EREN ALP ERİÇYEL 11-XX 10 2 9,50 14 6 12,50 9 12 6,00 33 20 28,00 241,782 101 102 309 182,837 88 89 227 253,353 97 98 324 192,534 86 87 193

99 0 NAZ AYAZ 11-XX 4 1 3,75 14 5 12,75 7 15 3,25 25 21 19,75 212,783 109 111 398 138,045 110 112 290 237,707 98 99 349 145,430 110 112 275

100 317 ADA BUDAK       * 11-XX 14 5 12,75 8 4 7,00 11 9 8,75 33 18 28,50 243,213 100 101 308 208,155 65 66 187 237,428 99 100 351 219,158 62 63 122

101 0 ZEHRA KANAT 11-XX 9 6 7,50 9 7 7,25 18 13 14,75 195,521 115 117 436 108,832 111 113 304 227,496 100 101 360 114,710 111 113 299

102 0 SONGÜL ERÇİN 11-XX 18 4 17,00 8 4 7,00 10 11 7,25 36 19 31,25 252,402 95 96 287 241,262 28 28 125 226,143 101 102 363 253,974 22 22 45

103 0 EFTALYA DEMİR 11-XX 14 7 12,25 10 10 7,50 10 13 6,75 34 30 26,50 235,981 103 104 331 204,260 69 70 194 224,467 102 103 366 215,062 67 68 131

104 0 BEREN BAYRAMİÇ 11-A 8 7 6,25 2 1 1,75 11 2 10,50 6 10 3,50 27 20 22,00 220,523 1 108 372 171,325 1 96 245 221,842 1 104 370 165,910 1 102 243

105 0 GÜLDENİZ TİLBAÇ 11-XX 9 7 7,25 5 1 4,75 9 4 8,00 23 12 20,00 213,370 108 110 397 165,310 98 100 255 212,944 103 105 384 174,102 97 98 226

106 0 MERVE GÖKÇEK 11-XX 13 5 11,75 10 3 9,25 5 6 3,50 28 14 24,50 228,688 104 105 352 200,365 75 76 200 211,705 104 106 386 210,966 73 74 151

107 0 DAMLA NAZ KOCA 11-XX 18 3 17,25 19 3 18,25 12 1 11,75 49 7 47,25 309,727 55 56 110 389,132 4 4 8 204,115 105 107 392 270,460 11 11 18

108 0 MELİS MUMCU 11-XX 14 5 12,75 8 6 6,50 8 12 5,00 30 23 24,25 227,704 105 106 354 208,155 65 66 187 202,575 106 108 395 219,158 62 63 122

109 0 ZEYNEP ADA BALKIR 11-XX 19 6 17,50 17 8 15,00 13 7 11,25 49 21 43,75 297,064 66 67 147 365,234 6 6 15 200,226 107 109 396 272,508 8 8 15

110 0 OĞUZ ŞAHİN 11-XX 20 4 19,00 24 1 23,75 12 5 10,75 56 10 53,50 332,000 33 34 59 445,690 1 1 1 196,337 108 110 402 284,796 3 3 5

111 0 ZELİHA AYGÜN 11-XX 19 4 18,00 19 4 18,00 11 2 10,50 49 10 46,50 306,906 59 60 117 393,002 3 3 6 194,392 109 111 404 276,604 6 6 12

112 0 SAMET SARITOPRAK 11-XX 8 13 4,75 14 3 13,25 11 5 9,75 33 21 27,75 241,328 102 103 313 248,819 24 24 113 188,559 110 112 406 153,622 106 108 264

113 0 ATAKAN ARSLAN 11-XX 19 6 17,50 20 4 19,00 12 10 9,50 51 20 46,00 305,180 60 61 124 394,555 2 2 5 186,614 111 113 411 272,508 8 8 15

114 0 ŞEVVAL DEYİRMENCİ 11-XX 11 5 9,75 6 3 5,25 5 5 3,75 22 13 18,75 208,270 112 114 414 184,785 85 86 223 182,986 112 114 414 194,582 83 84 184

115 0 YUSUF ARAS 11-XX 13 6 11,50 5 5 3,75 7 10 4,50 25 21 19,75 211,642 110 112 405 198,417 78 79 206 176,497 113 115 425 208,918 76 77 158

116 0 YİĞİT DOĞANCIK 11-XX 10 5 8,75 7 7 5,25 5 12 2,00 22 24 16,00 198,422 114 116 431 176,995 90 91 237 169,994 114 116 430 186,390 89 90 203

117 0 ILGIN DURGUT 11-XX 5 14 1,50 8 12 5,00 13 26 6,50 165,656 117 119 463 108,832 111 113 304 165,952 115 117 435 114,710 111 113 299

118 0 DENİZ AKAR 11-XX 14 6 12,50 7 5 5,75 4 12 1,00 25 23 19,25 209,515 111 113 410 206,207 67 68 191 165,141 116 118 436 217,110 65 66 126

119 0 ÖMER ÖZASLAN 11-XX 5 4 4,00 6 12 3,00 6 10 3,50 17 26 10,50 179,392 116 118 457 139,992 109 111 288 161,388 117 119 438 147,478 109 111 270

120 0 HÜSEYİN YILDIZ 11-XX 5 0 5,00 3 6 1,50 8 6 6,50 164,641 118 120 464 147,782 105 107 278 124,390 118 120 467 155,670 104 106 261
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Testi Sosyal Testi Matematik Testi Fen Testi Toplam TYT SÖZ SAY EA
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Genel Ortalama 7,3 2,5 6,70 3,7 1,3 3,39 14,5 3,2 13,67 13,4 6,0 11,89 38,9 12,9 35,65 269,480 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,1 3,8 12,17 1,4 0,3 1,32 17,1 2,9 16,35 15,6 5,4 14,26 47,2 12,5 44,10 299,880 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR
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