
SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,373 304,290 34 51 51 51 189

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 91 15 87,25 73 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEcEAEBACDADBECCeBCDBCE CDCEDDcBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECEAEBEaDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DeBADdBC AAeDcEEBB CBDD  CAAC  d  CE    

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  dAEbDaDCCECbEbEbADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 1 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 4 67
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 1 17
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A    A  A  A 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,203 304,290 102 132 132 132 665

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 72 17 67,75 56 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDdACDAEAdBCCDBADBECECDBCdACDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C ccEaEBDBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik   ABC     Eb AA   De          A A       

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EeDcdB EaAeCCEbcdDeA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 2 21
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,158 304,290 88 116 116 116 547

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 76 20 71,00 59 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEcEAEB bDADB bCeBCcBCcACDCdDD BAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cEC AEBEBDC DDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA ADdeC AAADDacBBc BDD E     A         

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BAaeDcaCCEdAEDEbADe

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 2 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 18 15 2 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 4 54
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,733 304,290 140 180 180 180 1044

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 16 9 13,75 46 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 17 9 14,75 37 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 62 24 56,00 47 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDdcE EBACDAeBECC BCbBCEeCDCdDDBcAAABdc

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cEC b e BDCADDD CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABAabBCAbAeD acB DCBDDcEb b      C     

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen               bEbADe

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 6 58
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,025 304,290 178 227 227 227 1597

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 15,52 15,83 11,01

Toplam: 120 45 16 41,00 34 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAc b dC ADBEeC dCbBCEeCDCEDDacAAAd  

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BcCEAEBEBDCADDD eEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik ac  b BC  c                   A   C     

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 2 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 12 4 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 2 8
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,325 304,290 135 175 175 175 985

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 64 26 57,50 48 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EC dACDAEAbB C BADBECaCDBbcACDDDB AAdBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal b bcE  cDaDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  D BC  Ab cbeeADDBDb   C cC   dB     a  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen b D  BeaCADCCEbbEDcA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 4 72
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 4 42
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,325 304,290 135 175 175 175 985

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 63 22 57,50 48 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAbccEdbBdCeeADBECECDBCbeCDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C ABEEEBDBDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  De C  A  db cA  BDD   b                

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen cDDb BdE   CaEbcdD A

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 3 29
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,690 304,290 130 168 168 168 899

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 11 10 8,50 28 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 14 12 11,00 28 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 69 35 60,25 50 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEebBdCDADBbCCbdCDBCcACDbdDDBBAAAeBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECa EebBDCADDDcCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DAcAb BCAcAAe aaBcbaBD c      Aa  CE   b

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  dAEDDbDCdEdAEecbAec

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 7 42
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 2 17
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YURTTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,320 304,290 150 191 191 191 1179

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 3 2 2,50 50 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 60 31 52,25 44 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EeeddCDAEdbdbCedAeBECEeDBCEeCDDDBBAAdBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEccEEcdDaaaCADBeAcE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  D BC  A  dE AA  B D          A         

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen dcDcCBAECADeCEcEdDBc

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 0 33
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,558 304,290 36 55 55 55 206

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 90 15 86,25 72 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDdACDcEAEBCCbBADBdCECDBCEeCDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C cBEEEBDaDDCADBCAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABCA ADdEEBAADDBDDD DC    C AeA   ECE 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EbDe B ECAaCCEbEEeBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 1 67
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,748 304,290 185 236 236 236 1693

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 15,52 15,83 11,01

Toplam: 120 44 26 37,50 31 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACcAE bcaC BdaBcCECDBCdeCDDDcdbAcBdd

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEbBEddBDBDDCAD CAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik    BCd AD abeAAa a         b            

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 10 8 56
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 5 17
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 439,988 304,290 6 12 12 12 39

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 103 12 100,00 83 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCDAEAEBCCbBADBEbECDBCEACDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal bEABEEEBDaDDCADBeAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDbBCAAADdEbBAADDBDDDa CAA    ABACAAECEA

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EDDcCBAECADCCEDEEDcA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 17 4 71
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,270 304,290 25 41 41 41 156

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 94 17 89,75 75 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBdCcADBECCDBecBCEACDCcDDaBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECEAEBcBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DAcAD BCAAAAD dbB  CBDDDECAACBAC  C   AE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen adAEDDceCCdaAEbEEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 18 2 75
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,783 304,290 32 49 49 49 183

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 92 17 87,75 73 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAbAEBACDADBE CDBCDBCEACDCEDDcBAAAdBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC AdeEBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA ADdBC eAADcEEBBDCBDc ECAA BACB C  A E

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BAEaDDeCdECbEecceDB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 4 67
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,943 304,290 53 77 77 77 314

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 85 15 81,25 68 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEAEBeCeBAaBECECDBCEACDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEABEdEBDBDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDAB  bADAEEBAAD BDD  Dd  CEa A A       

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EcDcad ECA CdE cdDBd

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 2 63
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,200 304,290 106 136 136 136 677

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 72 19 67,25 56 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDcEAE dCedADBECECDBCdACDDDBBAAdBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEABEcEeDBDDCAD CAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC AAD dEBAAD BDD               b C  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen  bDb cAc A CaE daeBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 1 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,525 304,290 109 140 140 140 697

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 71 17 66,75 56 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBdCDAaBEC eBCcBCEACDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cECaA B abCADDDBCEAc     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA Aa  C b AD acB  CB DD C    A         

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BA  D eCaE  EaEEADc

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 2 42
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGÜNE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,393 304,290 180 229 229 229 1610

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 46 22 40,50 34 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAabcEAbB CedAcBECECDBbceCcDDBaAAdBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C ABEbdeDBDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik     C  A      e D   a                   

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen d D  B a      ba    

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 2 13
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,593 304,290 124 160 160 160 807

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 66 13 62,75 52 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EC EAEA BdCDADBEbC BCDBCEACDCEDDBBcAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal  EC  cBEBDCADDD CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik    Ab BC  A    a               C        

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  dAEcDcDCCECAEbEbAcd

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 1 13
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,000 304,290 163 207 207 207 1352

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 52 16 48,00 40 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdbDcE b  C d  BECECDBCdeCDDDBBAAdBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C b Ed eDBDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik     C  AD E BcA  B        C             

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen baDb  A    CCE   a  

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 0 25
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA UYGAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,520 304,290 154 196 196 196 1221

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 59 30 51,50 43 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCDcEAEceCeBADBECEbcBCceCDDDBcAAceAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C bcEadeDBDDCADaeAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik d  BC eAD E cAAD B D      C             

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen E Db ce  AebCEDcaDBe

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 3 29
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,600 304,290 95 124 124 124 611

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 13 0 13,00 33 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 72 12 69,00 58 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe E DddCDAEAEBCCDBADBECEC BC ACDDDBcAAcBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C  BcEEeD DDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  D BC  AD E  AAD BD D  C                

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen d Dc B ECADCCEbcEacA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 18 15 2 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 0 38
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,455 304,290 148 189 189 189 1156

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 59 23 53,25 44 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAE dbDAaBEdCbBCDBC ACDCEDDBBAAAddd

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal eECEdceEBDCADDDBCcAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik    Aa  C  A              d        C    E

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  Bb DDcebCEabEcEEAa 

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 3 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 0 8
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 0 33
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,315 304,290 173 219 219 219 1479

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 52 29 44,75 37 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EbDEACDAEdEB de AeBcCECDeCdbCDDDBeAAdBAc

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C ccE  BDBDDdAD CAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  D  C bda a B A D DD          Ad        

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen b Dc dd dbeCCEDE   d

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 2 29
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,900 304,290 137 177 177 177 991

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 61 15 57,25 48 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EeDEeCDAEAE CCDBADcECEC BbEA cDDcBAA    

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C  BE  BDBDDCAD e EE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC  Aa   ccAD aD           A    AEC  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen   Db B   ADCCEbEEce 

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 18 10 3 56
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 2 29
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,425 304,290 104 134 134 134 673

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 71 14 67,50 56 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEeEB CeBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C ABE  eDBDDdAD CAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik    BC  AD EbBAA  BDD                    

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen acDbdB E AeCCEDccDeA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 1 33
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,018 304,290 116 149 149 149 731

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 71 23 65,25 54 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDcaebcCCDBADcEC C BCdACDDDBBAA  cd

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C  cEbE DaDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDABCcAAbdEEBdADDBDD  DCA C CBA  e  EC  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen    c c ECAeb Eb c BA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 18 12 3 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 18 2 75
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 1 33
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,768 304,290 54 79 79 79 334

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 83 10 80,50 67 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBeceCDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C  cEc eD DDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDABCAAADdEEBAA  B            A ACAAECEA

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen E D  dbE A CCED  eBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,745 304,290 45 67 67 67 256

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 89 20 84,00 70 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDeEAEBCCeBAaBaCECDBCceCDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEABE EBDBDDCADeCAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDABC AADdEEBAADcBDDDBDCAACEbBA     EbEb

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EDbb B ECb C EbddDaA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 21 2 88
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 1 17
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,310 304,290 94 123 123 123 608

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 76 27 69,25 58 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDdeEAEBAbDADBECCeBCcBCEACDCEDDBBAAABcB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BcbcAEBcBDCADDDeCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABAbbeCAbAADbabBB CBD  Eb              

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen CdAEDDDDbCEddEbccADc

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 5 54
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,768 304,290 103 133 133 133 668

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 72 18 67,50 56 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADBE bDBCDBCEACDCEDcB AAABcB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BcCcAcBEaDCAD DBCEdE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik D  ADdBC  AdD Ea   C  D      BA         

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  eAEDDDebCEdbEDcEAc 

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 2 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 3 25
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,365 304,290 27 43 43 43 168

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 92 12 89,00 74 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBdCDADBECCeBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC AEBEBDCADDD CaAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA AadBCAAAADDEEBBDCBDDDE   aBA         

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen aBAEaDceCCEdAEbEEAD 

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 19 2 79
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 419,878 304,290 18 26 26 26 103

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 97 15 93,25 78 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAcAEBCCDBADBECECbBCEeCDDDBcAAcBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal b ABEE BDBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DAaC AADdaEeAADDdDDDB CAACEb ABAC AECE 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EDDcaBAEdADCCEDEEDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 17 4 71
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 0 83
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CANPOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,095 304,290 9 16 16 16 55

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 0 0 0,00 0 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 100 11 97,25 81 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BcCcAcedBD     B  A      

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABADdBC AAADDEEBBDCBDDDEdAACBACBACEAAAE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen eBAEaDDeCCECAEDEEADe

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 22 1 92
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT EFE ÖZYILMZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 466,843 304,290 1 1 1 1 4

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 111 8 109,00 91 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEAEBCCeBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C ABEEEBDBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDABCAAbDdEEBAADbBDDDBDCAACECBAcACeAECEA

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EDDaCBAECADCCEbEEDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 21 3 88
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 1 83
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,618 304,290 33 50 50 50 184

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 91 13 87,75 73 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDcBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal ecdcAEBcBDCADDDcCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABADdBCA AADDdEB   BD   d    AC AC    E

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen ddAEDDcDCCECAEDEEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 1 54
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,568 304,290 128 165 165 165 837

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 65 13 61,75 51 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAaBACDADBEeCeBCcBCEeCDCE DBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cECa Ee aDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA AD  C  A   adB    D                  

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BAc D  CC  AEe  AD 

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 16 1 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 1 25
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 457,530 304,290 2 3 3 3 12

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 108 8 106,00 88 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEd AEBEBDCADDDBCaAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABADdBC AAADDEEBBDaBDDDEdAA BACBACEAAAE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BAEDDbaCCECAEDEEADe

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 20 2 83
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,388 304,290 113 145 145 145 716

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 69 12 66,00 55 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDcEAEBCCDBADcEC C BCE CDDDBBAbBBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C ABEdEBDBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABd  ADd b A                          

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen E Db BcECAeCCEbE D d

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 18 15 1 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 3 17
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,588 304,290 108 139 139 139 695

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 71 18 66,50 55 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEcE E dCDAaBECC BCDBCEeCDeEDDBBAAAdcB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BE EAEd aDCADDD CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA ADcBC AcAD aE  De D        A   C     

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BcEDD eCCE AEbEEAce

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 2 42
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,810 304,290 83 110 110 110 507

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 78 21 72,75 61 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBAbcdDBEbCedCDBCEACDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEaEAEeEBDCADDDeCaAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik  e AD Bd AAADcEd   CB  D C  C AC  CE  A 

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen aBcd D eCCEdAE caADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 4 33
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,438 304,290 8 15 15 15 53

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 100 11 97,25 81 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe E DEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBdB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CcABEEEBDBDDCADBCAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik cDABCd ADdEEBAADDBDD BDC    b AdACAAEC A

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EaDDaBAECADCCEDEEeBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 3 63
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,458 304,290 169 213 213 213 1433

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 52 23 46,25 39 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEcE b AC AeBECaDBCDBeEdCDbEDDdBAAAdBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECabEeEBDdADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik D  bb  C  A   a                         

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  B E DaeC    a cbAec

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 1 8
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 433,315 304,290 7 14 14 14 48

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 101 13 97,75 81 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEdEBeCeBADBECECDBCEACDDDBBAAcBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CcABEEdBDBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC eADdEE AADDBDDDBDCAA  dcAeACAAECEA

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EDDD BAEdADCCEbEEDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 17 2 71
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,840 304,290 166 210 210 210 1398

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 52 20 47,00 39 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDddCDAEAcBCCeBdaBbCECDBedeCDDDBBAAccAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal b  BEc BDBDDC D CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  D  C  A     A D  D       a             

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen b D  d   bbCCE d   A

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 1 17
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,813 304,290 131 170 170 170 947

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 64 21 58,75 49 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDAaBEeCeBCcBCE CDCEDDcBAAAddB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal  ECEcEecaDCADDDcCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA ADeBd  c D a    CBD   b              

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BAE DbDCC bAE c d  

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 14 3 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 2 29
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,878 304,290 168 212 212 212 1429

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 54 31 46,25 39 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECcEcEAEBdCDAcBEbC dbcBCcACDCdDDBBAAddaB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cECEbEecBDCADDD CaAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik b  AD ad AAA  a               Ae  CE    

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen adAb D  CCc bE c Aae

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 3 13
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 1 17
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU KAŞARCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,443 304,290 138 178 178 178 1010

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 64 29 56,75 47 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EacEcE c ACadDBbaC BCbBCEeCDCEDDBBAAABdB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cECEbEd BDCADbDcCEdE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik bA AD BC AAA  ad BbCBDD E   CBAC  C   AE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen ad   Dc Cba  d cE aB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 3 54
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,745 304,290 39 59 59 59 227

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 89 14 85,50 71 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEAEBCCeBADBECECbBCEACDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEABEEEBDBDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  aABC bADddEBAbDDBDD  DC  C   A     ECE 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen dDDb BAEdAeCCEecdDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 4 54
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 0 33
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,220 304,290 177 226 226 226 1596

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 47 24 41,00 34 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe cd EcE b ACDAaBb CeBdDBCEeCDbEDDBBAAAddB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BcCEcc  BDCADDD CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik a  Aa BC bA cbb B                       

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  c     ebC  AE   A  

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 3 17
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,063 304,290 129 166 166 166 860

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 67 23 61,25 51 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECcEAEAEBACDADBEeCeBCDBCEACeCdDDeBAAAdBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal aEC AcBEaDCADDDeCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik a  AD BCcbAAD EEB    DD       A         

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen ddea Dc ea   dDEEADe

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 3 33
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,580 304,290 147 188 188 188 1152

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 60 27 53,25 44 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECeEAbccbAEBdCDBADBEC CbBCceCDDDBBAABcAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C bBE  eDBDDCAD CAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  cABC AAD daeAADcaD           A  d      

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen a D  B E A CaEbcaaeA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 4 20
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 14 3 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 5 29
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,095 304,290 85 112 112 112 520

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 77 19 72,25 60 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe  CDEAbDAEeEBCCDBADBECECeBCEeCDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C  BEcEBDdDDC DBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  D  e  Ae dEBAADDBcc     ACE  A A  AE E 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen deD  BeECbeeCEbEEDcA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 3 42
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,415 304,290 63 88 88 88 373

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 83 18 78,50 65 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEeCDCEDDaBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal aECaAEBEacCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA AD BC dA D aE   CBD    AA  AC  CE AAE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen eB bcD eCCadAEecdADa

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 1 46
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 0 83
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,610 304,290 48 71 71 71 266

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 87 13 83,75 70 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADBEdC BCDBCEeCDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cECEAcBdBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA AD BCd AADDEEB        b   BACBAC  cAE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BcEaD DCCE AEbEcAaB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 1 38
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 1 83
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAT BÜYÜKDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,288 304,290 149 190 190 190 1171

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 6 15 2,25 8 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 4 5 2,75 28 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 10 20 5,00 13 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 64 46 52,50 44 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EdcEdCDAEAdBbCedAcBaaECDBbaAbDDDBeAbBBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEddEEEdDBDDdADdCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BceBCbd cddbdAc eBcc Bc b     AeAbbAbC b

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen aDDDaBAEebDCCEcEEDeA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 13 21
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 3 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,055 304,290 77 104 104 104 471

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 79 18 74,50 62 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdbDAEAEBCCeBADBECECDeCEcCDDeBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEA EaEBDaDDCAD CAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDABC AAb EEBAeD BDDDBDC      AB        

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen  bDc cAEdA CCEbc cBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 1 67
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE İNANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,908 304,290 81 108 108 108 501

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 78 20 73,00 61 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EdDEcEAEBdCDADcECC BCcBCEeCDeEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECdAEBEBDCADDD eEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DAeAe BC bAe  EEBBD BDDe      A BA    A 

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen eBAE DD CCdC EbddcDB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 4 50
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 0 33
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET TEKGEZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 419,833 304,290 19 27 27 27 104

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 98 18 93,50 78 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C ABcddecBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  eABCAAADcEEBAADbBcD BDeAACE BAeACAAECEA

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EDDcaBAdCAeCCEbcEDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 17 5 71
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CARTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,525 304,290 80 107 107 107 500

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 77 15 73,25 61 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdbDAEAEBeCDBADBEC  DB dACDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C  BEEEBDBDDCADcCAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  beBd   D E  A   BDD    AA E BAaAC A    

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EDDc dAECA CCEDEdDee

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 1 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 3 29
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,363 304,290 151 192 192 192 1192

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 57 19 52,25 44 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe aCDE EecBAC dDB bC BCDBCEeCDCEDDBBAbABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal      EeEaDCADDD CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA AD BCAdAAD a     BbDa b              

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BdEaD ebC  b       

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 0 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 3 38
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,595 304,290 99 129 129 129 649

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 73 20 68,00 57 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDdAEAEBdbDADBECC BCDBCEACDCcDDcBAAABcB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cEC   BEaDCADDD CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA ba BC  AAD dEBB  aD     cC  C  C   AE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen dB EaDceCCc bEDc ADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 3 42
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,010 304,290 134 174 174 174 979

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 64 26 57,50 48 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ceedbdDAE EBbd cADBcCECDBCEeCDDDBBAABBcB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEdBEcE DaDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DeBCAdADdEa AeDDB     Cd     A         

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen  bD  BAE AebCEDc eBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 6 33
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,603 304,290 52 76 76 76 308

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 84 10 81,50 68 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal b ABEcEBDBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik   ABCAAADdcEBAAD              A      C  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EaDDdBeECADCCEDE Dce

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 1 38
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİRKILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,258 304,290 164 208 208 208 1362

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 3 2 2,50 50 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 55 29 47,75 40 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAcebcdacBADcECdCDBCdACbDDcBAcBBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEdBEdEcDBDbCAeBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDAaCAceD    dA  c  D  a   E   e d  a   

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen   D a  a A    D   B 

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 5 33
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 2 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,723 304,290 132 171 171 171 948

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 66 29 58,75 49 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAadAbDADcEdCeBCDBCEACDCEDDdBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal eEC cdBEaDCADDD eacE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA AcdBC bAd  ab        E     A   CE  dE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BddbDceCCdbAEbEEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 4 25
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 1 33
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,623 304,290 87 115 115 115 541

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 1 12,75 64 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 75 15 71,25 59 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECeEAEbEBACDAaBEeCeBCDBCEACDCEDDdBAAAdBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC AEBadDCADDD CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik  b ADdBC  AADDdE    aDDD d    A         

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen CB E D  CCEC E cEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 3 38
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR SERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,518 304,290 153 195 195 195 1212

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 58 24 52,00 43 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDE EAEBACcAD c CcBCcBCEeCDCaDDBBAAABaB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cECa ce BDCADDDeCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik D  Aa  C AcA  aEB    D        A         

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  d bcDb CdaebEDEaA  

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 0 33
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,108 304,290 93 122 122 122 604

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 73 14 69,50 58 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCDAEAEBCCeBADBECECD CE CDDDB AABB* 

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C bBEd BDBDDCAD eAE      

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DdBC bAD a  cA  BD   D A C dBA    AEC  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen   D dBAE A CCE cbDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 1 72
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 2 42
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,410 304,290 161 204 204 204 1320

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 53 16 49,00 41 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAE EBACDADcEbC dCDBCEeCDCEDD BAAAB  

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BcC  E  aDC DDD eEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik    Aae d  cA c  e                       

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  B E Dc eC  AED  ADc

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 14 1 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 4 8
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,815 304,290 41 61 61 61 232

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 88 11 85,25 71 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC AEBEaDCADDDeCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA ADdBCAAAADbaddBDCB D                 

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen CBAEDDbeCCECdEbE ADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 4 54
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,195 304,290 114 146 146 146 717

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 70 18 65,50 55 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdbD E EB C BAcB CECcBbEACDDDBdAA    

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C ABcEEdDBDDCADaCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik   ABCbAADdEE A e B DD  a      A A  AdCE 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen dbDD BAE A CCEb dDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 2 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 18 12 2 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 3 38
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 422,953 304,290 14 22 22 22 88

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 97 10 94,50 79 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBdCDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cEC AdBcBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABADdBC AAADDEEBBDCBD DEdAA  AC        

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen aBAEaDDDCCECAEbcEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 20 1 83
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,208 304,290 145 186 186 186 1141

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 5 22,75 57 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 57 15 53,25 44 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EC EACDAE        DBEaECcBCdACcDDBBAA  Ae

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal Cd cEcdBDeDDCADBCAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DAeC AA  d BAADDaD                     

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen E Dc BA  AD C D    A

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 13 3 72
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 2 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BENZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,283 304,290 188 241 241 241 1788

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 15,52 15,83 11,01

Toplam: 120 39 19 34,25 29 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECD AEAb ACDdcBEdCbaCcBCEbCDCdDDcBAAABBd

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal acC  dB aDCADD  ea E     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik D  A   C d e           D                

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 2 17
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 427,920 304,290 11 18 18 18 69

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 100 16 96,00 80 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECcEAEAEBACeADBECCeeCDBCEACDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECaAdBEBDCADDDBCcAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik  eBADdBCAAAADcEEBBDCBDDDECAA BACdACE  AE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen dBAEbDcDCCEdAEbEEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 19 3 79
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 0 83
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE TERS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,973 304,290 189 242 242 242 1796

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 39 22 33,50 28 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EC dAbDcE b da   eBbCECDBbdACDDDBacAcBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C ABE    BDDCdD CAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik     C  Ab c                             

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen baD CcdEd  C        

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 0 8
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN ADIYAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,230 304,290 75 102 102 102 464

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 79 16 75,00 63 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADBEeCDBCDBCEcCDCEDDBBAAABca

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BcCcddBEaDCADDD CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABADdBC AAeDDEEB             ACdACE  AE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen    E   eCCECAEb  deB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 2 42
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 0 83
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 425,153 304,290 13 21 21 21 77

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 99 16 95,00 79 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDdACDAEAEBeC dADBbCECDBCEACDDDBBAABBdB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEAcEcEBDBDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDABC AbDdEEBAADDaDDDBDCAACEbBABACAAECE 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EDDc BAEdceCCEDcEDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 20 3 83
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA    ÇÖLLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,778 304,290 16 24 24 24 98

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 98 16 94,00 78 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEAEBCCeBADBECECDBCEeCDDDBcAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CdAcEc*BDBDDCADBCAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BeABCAbAD aEBAADDBDDD DC dCEd  BACAAECEA

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen bDDD BAECAeCCEbEEDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 18 3 75
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KASİMİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,250 304,290 22 36 36 36 130

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 94 11 91,25 76 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADBbCCeBCDBCE CDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC AEB BDCADDD CaAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABAD BC AAAD EEcBD BD DEdA CBAC ACEA A 

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BAEbDbebCECbE EEADd

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 17 0 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 17 1 71
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 234,818 304,290 191 244 244 244 1845

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 0 0 0,00 0 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 42 43 31,25 26 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EacEbCacEeEcCebdADBEdEC B     DbBdceaaAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal      EEdDB     cCdEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  bA Cc A dEdBAAccBcD cb           A EC  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen dbDcadcEabDCbdeccDcA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 18 7 6 39
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 8 29
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA TORAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,900 304,290 96 125 125 125 619

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 73 16 69,00 58 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECcEdCDAEAEBCCeBADBECECDBCEACDDDBdAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEABccEdDBDDCADBCdEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DeeC AA  EEBAADDB D BDCdAC             

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen   b   Aadb C E    e 

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 3 63
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜL ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,890 304,290 157 199 199 199 1272

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 0 0 0,00 0 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 56 22 50,50 42 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe E DEAbAEBACcAcBEeCeBCDBCEeCDbEDbBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cEC AEdcBD      CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik D  A  BC  de  E B     D           CE    

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BAbaDceCe d E acAe 

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 1 25
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,878 304,290 47 70 70 70 265

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 86 9 83,75 70 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECcEAEAEBAbDADBECCDBeDBCEACDeEDDcBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECEAEBEBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA AD BC  AADDEE   CBa    AAC AC cC   AE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen        DCC  AEbEdADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 1 54
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 1 67
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,120 304,290 61 86 86 86 369

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 83 18 78,50 65 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EC E CDAEAEBCCDBADBECECDBCceCDDDccAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C cc EEBDBDDCAD CdEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDABC dADdEEeAAe dDD  DCA  E  ABAC AECE 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen E Dc BAECAe dE cbaBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 4 58
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 0 83
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,400 304,290 126 163 163 163 830

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 65 13 61,75 51 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDE bAEBAbD eBE b BCDBCEACD dDDdBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal aEC AEB BDCADDD CaAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA  a BC bAA   E                  C     

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen   AEaDbeCCE AEDEEA B

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 2 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 2 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 1 25
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN CEYLANDC 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,130 304,290 50 73 73 73 285

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 25 0 25,00 63 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 87 17 82,75 69 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBdCDADBbCCeBCDBdEeCDCcDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC AEaaBDCADDDeeEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABAD BC AAAD EEBB CBDDD  A   AC  CE    

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen CdAdaDceCCEdAEDcEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 17 0 71
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 0 33
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,995 304,290 175 221 221 221 1504

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 51 29 43,75 36 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EC EACccEea bCeBAaBECECDBbdbCceDBcAABcdd

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C AcEc  DBDDCAD CAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  D BC  ADdaaBAA  B                      

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen  aDb B a AeCCEea e A

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 9 9 50
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 2 29
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,330 304,290 184 235 235 235 1678

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 46 32 38,00 32 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EC EdCDcE E Ca d ecECECDeeEACcDbBeAAcBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal b cBEc BDBaDCAD CdEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  D  C  Aada  Ae cB a  a    E            

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen bDDcdBA  b CCab  e  

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 5 21
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 444,960 304,290 4 9 9 9 32

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 105 13 101,75 85 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBdCDADBECCDBCDBCEeCDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal eECcAEBcBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABADeBCAbAADDEEB DCBDDDEbAA BACBACEAAAE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen aBAEDDbDCCECbEbEEADc

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 20 2 83
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,243 304,290 51 75 75 75 303

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 5 4 4,00 40 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 87 22 81,50 68 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDdAEeEBACDAcBECCeBCDBCEACDCcDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC bEBEBDCADDDeCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA Aa BCb AADDa B  aBDDDE e C ACaeCE dAb

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen dBAcDDcDCCEdAEbEcADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 3 58
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 3 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SÜMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,595 304,290 190 243 243 243 1799

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 15,52 15,83 11,01

Toplam: 120 39 23 33,25 28 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EC dAbcAcAbcCCeeAcB daCDBbdeCDbDBeAA    

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal a AaEcEBDBDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DAaC eAa  E  e  B                      

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 18 8 6 44
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 3 25
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM TEZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,205 304,290 17 25 25 25 100

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 97 13 93,75 78 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCDAEAEBCCDdADBECECcBCEACDDDBBAAcBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CE BcEEBDBDDCADeCAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik d ABCAAADdEEBAADDBDDD   AA bdBbBACAAECE 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EDD  BAECA CCEDEEDcA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 3 67
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA CETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,610 304,290 117 150 150 150 746

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 71 26 64,50 54 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDdACDAE EB CeB eBbCECDBeEACDDDBcAABBdd

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C AcEcdeDBDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC  Ab aaBAADe bD  DCe CE  A AC  bC  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EbDc BAE AeCCEDc aec

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 4 50
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,575 304,290 115 148 148 148 722

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 69 13 65,75 55 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDeEAEBCCeBADBECECDBCdeCDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CceBEEEeDBDDCAD CdEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik                               A    AEC  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen dDDb BAECAeCCEbEEDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,390 304,290 167 211 211 211 1420

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 55 34 46,50 39 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECcEAbcAE bBdCeBADBdCECcBCEcCDDDBdcABBeB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CdABEcdBDaDDCADcCAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DbdC  ca cE AA  BDD e e  C   A      d  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen   D  c   beeaaD EaeA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 5 33
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ŞENER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,493 304,290 142 182 182 182 1093

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 60 22 54,50 45 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECcEACccEAaBbC  ADBECECcB dACDeDBBAABBdB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CcABEdd DBDDCAD eAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC  Aa   BcAD BD                     

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EDDc BAceb C EeE b e

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 14 3 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 0 38
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,083 304,290 143 184 184 184 1128

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 60 25 53,75 45 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDddCDAEcEBbaeBADBcaECDBCEcCDDDBBcAeBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C  aE   DaDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik d  BCbbAD E eAADD                 eAEC  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen        aCAebCdbcaDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 4 21
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,510 304,290 59 84 84 84 360

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 82 12 79,00 66 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECcEAEAEBdCDADBECCDBCDBCEeCDCEDDcBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC AEBcBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DeB   BC AAADD      a     AbC  C  C   AE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BAdDDD CCE AEbcEADe

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 3 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,528 304,290 181 230 230 230 1626

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 46 25 39,75 33 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EC EACceEeb aab AeBcdECcBCdACDDDBcAA BAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEAaEEEcDBDDCAD C EE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  De  c A   dec   eDDa         A         

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen   D  B        add   

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 18 15 2 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 6 17
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY İNAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 202,868 304,290 194 251 251 251 1991

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 9 13,75 34 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 0 0 0,00 0 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 25 17 20,75 17 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe E DEA   E EBCCeBbD  CEC   abCe e  Ab  dd

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C AaEE BDB      edE      

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik    aC  d  d   e                         

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen                    e

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 0 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 18 4 7 22
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 3 4
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 427,988 304,290 10 17 17 17 67

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 98 8 96,00 80 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAE EBCCeBADBECECDBCceCDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEABEEEBDBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDeBCAbAD EEBAAD BDDD         ABA  AECEA

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EaDcCBAECbDCCEDEEDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 2 54
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,963 304,290 127 164 164 164 834

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 69 29 61,75 51 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACcAEeEBCCDBADBECdCcBeE CDeDBcAA  AB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C bBccdBDBDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DeBCA Aa cE Ade  D      A    ABACAAECE 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen deDcddeddADCCEbaEacc

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 11 4 61
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 2 33
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 250,188 304,290 186 237 237 237 1714

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 42 21 36,75 31 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECadcEA eACcAecE eDdCDBCEACDbdDDcBAAeBBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal aECEAEd   CADDDBeEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik e  A     A e b       a                  

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen      D            c 

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 4 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUD ÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,943 304,290 98 127 127 127 643

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 73 19 68,25 57 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEbCDAE EB CDBADBECECDBCdACDDDBBAABBAd

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CcAcEEcBDaDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  D BC  eb Ec AAD BD     d  E  A    A C  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen daDc B ECbeCaEbE DcA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 3 29
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 0 33
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÖZGÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,013 304,290 62 87 87 87 370

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 84 22 78,50 65 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDaAEAEBACDADcECCeBCDBCEACDCdDDcBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BaC AEecaDCADDDBecAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABAadBCAAAADDcE B CBDD E d C ACBACE    

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  d acDDeCCECAEbdEAe 

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 18 2 75
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÖNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,655 304,290 171 216 216 216 1457

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 4 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 8 13 4,75 12 15,52 15,83 11,01

Toplam: 120 52 25 45,75 38 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEcEb BeCDbaBa Ce CDBCEACDCEDDcBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECcAdBEaDCADDD dEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik   aADdBCeAce  aE e   D e     cAdacb     

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 6 25
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 3 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KESİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,310 304,290 100 130 130 130 653

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 72 16 68,00 57 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBdCDADBEeCDBCDBCE CDCdDDcBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cEC AEeaBDCADDDBCaAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA AD BC  AAD EcB                       

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen a bEbDceCCEaAE EEADe

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 2 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 1 29
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,020 304,290 69 94 94 94 426

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 14 10 11,50 29 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 80 15 76,25 64 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBdCDADBECCDBCDB EeCDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC A B BDCADDD CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik Dd AD BC  AeDcEEBaDaBD  d ddb     C    b

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen CB E Dc CCEdAE EcADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 9 38
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 1 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JİYAN YEŞİLTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 422,043 304,290 15 23 23 23 92

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 32 8 30,00 75 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 99 20 94,00 78 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDAaBEbCedCDBCEACDCEDDcBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC AEBEBDCcDDDBCaAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABADdBCAAAADDaEBBDCBDDeECAbbBACcACEbcAE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen dBAEDDDeCCECcEDddADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 20 4 83
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 1 83
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAANBERK GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,245 304,290 125 161 161 161 813

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 69 27 62,25 52 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCcAddbBbCedADBcCECcBCEeCDDDBBAAdBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CcABEaEBDBDDCADceAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC AAa a Bc D Bc  a C   E            

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EDDDadAEaAeCCEeEdDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 2 42
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN TAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,865 304,290 97 126 126 126 629

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 0 13,00 65 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 72 15 68,25 57 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EbDEdCDcEAEBCCeBADBECECDBCE CDDDBacAcBAd

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C  cE   DaDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDABC  Abda  AAD BDa   Cd C   A    AE   

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen E DD  AECADCCE   DB 

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 4 72
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 3 46
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 0 33
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GENCO 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,948 304,290 146 187 187 187 1145

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 59 22 53,50 45 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCcAE EB dD AeBECECDBbddCDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CaABEcEBDBDDCADBecEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  D BC bAa a BAA  B DD  b                

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen bbD  dd    C E   eed

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 2 38
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KIRÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,360 304,290 73 100 100 100 462

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 3 2 2,50 50 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 80 20 75,00 63 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCDAEAEBCCeBADBECECcBeEACDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C ABEcEeDBDDeAccCAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABCAAADdEEcAAD B D  D       AeAC      

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EDDc BbEaAebCEbEbDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 2 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 0 33
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,603 304,290 57 82 82 82 358

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 84 20 79,00 66 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBdCDADBddCeBCDBCEACDCEDDBBAAABdB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cECEA BEBDCADDDeCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik  A ADdBCA AAbDEEd DCBDa   A C A   bEb  E

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen dBAEDb eCCECAEbddADa

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 3 58
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 1 17
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,020 304,290 68 93 93 93 416

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 81 18 76,50 64 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADBE CeBCDBCEeCDeEDDBBAAcBBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEd A B BDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik D  ADeBC bAADab BBDCBDaD bA CB          

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BAabDceCCECAEbcbADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 4 58
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIYMET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,623 304,290 120 154 154 154 771

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 68 17 63,75 53 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDdcCcAEAEBbCedADBECECDBCdACDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEABEEEBDBDDCADeCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC dAa a cAA  BDD          Aa        

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen   D   A Cb C E   eee

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 2 38
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,543 304,290 187 238 238 238 1726

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17 15,52 15,83 11,01

Toplam: 120 44 32 36,00 30 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEeE  BAbcADBbdacBCcBCEeecCdeDBBcAeBac

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal acCaAEdcBDCADDDeCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DdcADeBCA deebEcB   cD                  

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 9 9 50
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 7 29
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,335 304,290 44 66 66 66 252

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 89 19 84,25 70 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEddDAEAEBCCeBADBECECDBCEACDDDB AAcBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEABEcEeDBDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDABCAbADAEEBAeD BDa  DC  CEC A ACcAEC d

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen dDDc B EdAeCdEDcEecA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 1 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 3 67
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 1 83
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMRKZK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,955 304,290 35 52 52 52 191

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 91 16 87,00 73 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAcBACcADcEbCDBCDBCEeCDCEDDBBAAAeBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cECdAEBEaDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA ADdBCAAAADDc BB CB    e A BACBACEAAAE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  a EDD DCCECbEbEEAc 

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 1 58
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 219,658 304,290 192 248 248 248 1931

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 0 0 0,00 0 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 15,52 15,83 11,01

Toplam: 120 30 14 26,50 22 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACcAE a dd BdaBEeEC BCddCDDcBdAA    

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CE BEEEeDa               

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  D  C         b                         

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 18 10 4 56
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 1 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,570 304,290 42 62 62 62 241

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 88 13 84,75 71 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDdACDAEAEBCCeBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C ABcEEBDBDDCADBeAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik   ABC  ADdEEBAAD BD     dAC   A  C AEC  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen cbDcaBAECADCCEDEdDcA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 2 46
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,058 304,290 141 181 181 181 1070

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 61 24 55,00 46 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDacEAEBACDAacbCCDBCbBCcACDCdDDcBAAABdc

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cEC AdB aDCADDD CEdE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik  A AD BCA c   a     BD                  

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  cA cDcDCCEdAEedbADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 0 29
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ KAYRALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,658 304,290 160 202 202 202 1299

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 56 26 49,50 41 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEcE bBACDAaBb aeBCDBCEeCDbdDDcBAAABa 

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC AEe BDCADDDaCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik    Ae BC dcc  E B             AC        

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  dAb D eCCcbAEbaEea 

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 12 5 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 2 17
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT CALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,955 304,290 179 228 228 228 1600

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 47 25 40,75 34 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAC cE d aC    caCECcBbadCDDbBeAA dAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C   E EBDaDDCAD eAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DcBC  Abd  B AD BeD   C A              

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen  aDc c   de  EDb D  

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 18 11 6 61
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 3 42
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,665 304,290 30 47 47 47 179

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 93 21 87,75 73 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEcEeEBdaDADBEaCeBCbBCEACDCEDDdBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cECaAEBEBDCADDDBCEdE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABADdBCAeAdDbEbBBDCBDDDECA CBAC A E cA 

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BAEDDceCCECAEbEdADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 18 5 75
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,948 304,290 37 56 56 56 213

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 89 12 86,00 72 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBdCDADBEdCDBCcBCEACDCEDD BAAAB  

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECEAEBEBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA bDdBCAAAAcDE B    D       cA B CEAAA 

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen aBAEaDcDCCECAEbEEADe

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 15 0 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 2 42
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,275 304,290 49 72 72 72 279

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 86 11 83,25 69 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECeEAEAEBAbDADBECCDBCDBCEACDCEDDcBAAdBBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cEC   B BDCADDD CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABADdBC AAAD EEB   B   Edd CBACB C  AAE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen C A bDc CCEdAE   ADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 2 54
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 0 83
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,903 304,290 90 118 118 118 562

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 77 25 70,75 59 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCDAEAEBaCeBADBECECeBCdACDDDBaAAdBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C ABEEEBDBDDCbDeCdEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABCA AadaE AADDBDD BD    E BA      a  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EaDcaBAEdbebCEeacDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 1 63
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MKAAN AKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,650 304,290 64 89 89 89 384

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 82 16 78,00 65 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACD EAEBdCDBAeBECcCDBCE CDDDBBAAcBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEABEEEeDBDDCADeCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC  AadaEeAADDBDD BDC   E  A     E   

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen abDc B E ADeCEbaEDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 2 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 2 63
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMET ÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,970 304,290 26 42 42 42 160

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 93 15 89,25 74 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe cCDEAEeEBACDADBEaCDBCbBCEACDCEDDcBAAABcB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BcCaAEBEBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik D   DdBC  AA  aEB DC   eEdAACBACBdCEAAAE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen CB EaDDDCCcCAEDEEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 2 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 1 83
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,898 304,290 55 80 80 80 355

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 83 17 78,75 66 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAdDcEAEBC  BADBEaECDBCdACDDDBe      

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C ABcdEBeaDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDABCA AD EEBAA  BDDD DCAACEd A  C AbCEA

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EeDb BAECA CCEbEcecA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 10 2 56
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 20 0 83
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÖZELER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,993 304,290 119 153 153 153 769

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 68 16 64,00 53 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAbebBACDADBECCcBCDBCEACDCEDDdBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECEAEBdBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABAD BCAdAd  a     ca DE      de      a

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen a   D     a A D     

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 4 38
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 2 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA UTKU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,535 304,290 21 34 34 34 120

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 94 8 92,00 77 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEAEBCCeBADBECECDBCEACDDDBBAABBAd

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEABEEEBDBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDABCA AD EE AA  B      dAC beA  C AECE 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EcDD BAECADCCEDE bBd

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,393 304,290 43 65 65 65 251

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 2 0 2,00 40 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 87 11 84,25 70 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDdACDAEAdBCC dADBECECDBC ACDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C AccEEBDBDD   B         

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC AAa dEBAeDDBDDDBDCAA E BABAC AECEA

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen E D dB EdAeCCE EE  A

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 0 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 19 1 79
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 0 83
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,470 304,290 118 151 151 151 761

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 68 16 64,00 53 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EC EdCDAE EBCCDBADBEaECDBCceCDDDB AAB AB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C A Ea  DaDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DA C  AbAdb AADDaD   DC  C        AEC  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen E D  BeE A bCEc c dd

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 14 2 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 2 46
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,185 304,290 84 111 111 111 510

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 77 18 72,50 60 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADBECCcBeDBCEeCDbaDDBBAAABcB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC AcBaBDCADDDcCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA Aa BC AAA  E     aDD       cC  C    E

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BAdDDDebCEaAEbcEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 1 38
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,475 304,290 139 179 179 179 1035

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 62 23 56,25 47 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDddCDAEAbBCb dADBECcCDBCEeCDDDBcAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C ABcb BDBDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik   ABC dba c BcAa                        

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen cbD CdeECA CCEbEcDeA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 2 21
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,955 304,290 72 98 98 98 453

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 79 16 75,00 63 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDddCDcEAEBCCeBADBECECDB deCDDDB AABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEABE   bBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABeA dD EEBAbDDBDDD  C  C          CE 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EaD  ddECADCCEbEcDeA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 2 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 3 54
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,380 304,290 111 143 143 143 707

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 71 19 66,25 55 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBdbcADBE CDBCcBCEeCDCdDDBBAAA BB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cEC AbBEBDCADDD CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik D  AD BC  AeDDd  BD     E  A  A  A      

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen dBAccDbebCE cEbcEAD 

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 15 2 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 1 38
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,695 304,290 172 218 218 218 1476

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 4 10 1,50 4 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 53 32 45,00 38 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECaEACDcEAdBdCeB DcbCECDBCdACDDDBBAAccAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C AaEE  DaDDCAD eAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik   ead ebcdE  ce   D           Ae C      

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EbD  BAa debCEb aDBd

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 7 4
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,678 304,290 76 103 103 103 467

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 79 17 74,75 62 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCcAEAEBbCeBADBECECDBbEACDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C bBE EBDBDDCADaCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik eDABC dAD EE AAD BDD        CBA     E   

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen baDD deEdAeCCEeEc BA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 2 42
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,690 304,290 183 234 234 234 1675

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 44 23 38,25 32 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDE dAE ACDAaBECC BC Ba ACDbaDD  AbAB  

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal  cCcAEB a   a   CEeE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik ed Ac BCecdA    eB                      

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BAdaD  CC b EbcE   

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 18 10 3 56
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 5 21
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,688 304,290 91 119 119 119 573

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 75 18 70,50 59 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EC EAEAdBACDADBECCeBCDBCEACDCcDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECEA     CADDD CEeE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik ae AD BC  dAD c    CaD  ECA    Cd  E  AE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen aBbEbD DCCECbEbcbADe

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 3 33
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,695 304,290 29 45 45 45 170

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 23 8 21,00 53 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 93 18 88,50 74 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EeDEAcAEBACDADBECCaBCDBCEebDCEDDBBAAABBa

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cECEAEBEBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik D  ADbBCcAAADbE cBDCBDDDEd  Cd  c CE cAE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen CBAcDDDeCCECAEDcEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 4 63
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,123 304,290 67 92 92 92 405

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 20 0 20,00 50 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 80 13 76,75 64 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEeaBCCeBADBECECDBbEeCDDDBBAeBBeB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C ABE ceDBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC AADAE BAADD D    C      A  C A C  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EaD Cd d ADCCEbE D A

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TALAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,250 304,290 133 172 172 172 965

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 65 28 58,00 48 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCcAEAEcCCedADBECcecBCEeCDDDcBAAcBeB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEdBEcEBDBDDCdD edEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DA C  Acd EBA   aDDDB C  e   A     b   

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen dDD  BAEdb bCEDc DeA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 3 46
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,800 304,290 71 97 97 97 444

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 80 19 75,25 63 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACD EeEc bDBADBECECDBCdACDDDBBAAaBAd

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C ABEdEeDBDDCADeCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDABCAdADdEEBAADcBcD B        e  C      

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EbDD BAEdADCCEecdDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 4 54
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,558 304,290 38 58 58 58 218

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 90 16 86,00 72 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEAEBbCeBADBECECDBCEACDDDBBAABBdB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEdBcEEBDaDDCADdCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDABC  eDdcEBAADDBDbDBDCA     A AC      

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EcDDaBAEaAeCCEbEEDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 3 67
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 0 33
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,413 304,290 101 131 131 131 663

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 75 30 67,50 56 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAbDcEAEBCdeBADBECECDBCEACcDDBcAecBcB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEccEccBDBDDCADeCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABCcAAbdab AADDBDD   C A EC Ad      E 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen cDDcdBAEdAebeEDcEadA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 3 58
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,088 304,290 165 209 209 209 1378

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 5 20,75 52 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 50 11 47,25 39 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe cCD AE   A c eB     CDBCE CDbdDDBBAAAB B

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal  EC   a aDCADDD CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA AD BC  Ae DE               AC  CE    

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen aB E c           A c

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 18 14 2 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 1 25
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 0 33
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,340 304,290 174 220 220 220 1488

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 52 30 44,50 37 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECcEACDcE EedbeBAeBECECDBCdeCDDDBBcAdBdB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C A E decaDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC AAb db ceD              A         

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EcD  B c d b aba Dce

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 2 25
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,040 304,290 182 233 233 233 1640

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 1 0 1,00 20 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 45 23 39,25 33 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EC EAbcAE EBda BADBbC CcBCcbCD DB AA aAd

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEAeE ddDaD    eec       

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC bADda  AA            E  A      C  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen bbD  B        b ED A

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 10 4 56
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 1 0 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 2 29
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR TÜRKÖLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,135 304,290 156 198 198 198 1271

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 57 27 50,25 42 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe aCDEcEeE AdcAaBbdCDBCDBC bCDCdDD cAAABaB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECE EdcBDCADDD CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik De AadBCAAA   ab          A             

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen ddbEDDc CCd AE c baB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 12 4 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 3 29
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM GÜNBEYİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,080 304,290 144 185 185 185 1129

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 57 12 54,00 45 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAE dBCa B eBECECDBCEACDDDBBcABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal bcABE   DBDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  D  C  A     ce    D          A         

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen dcDc Be      E E   A

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 1 17
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
P      Ş N  N 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,538 304,290 112 144 144 144 715

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 70 16 66,00 55 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAE EBACDADBE C BCDBCEeCDCdDD BAAAeBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cEC AEB BDCADDD CaAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik De A  aCbcAeD ab    BD     A  Ae   E  A 

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  B   DDeCCECcE E ADc

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 3 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 6 25
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 1 17
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 213,765 304,290 193 250 250 250 1960

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 24 1 23,75 20 68,11 68,57 55,24

TYT Matematik BDABC  ADd EBAAD B D BDCA    BA AC A    

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen   D                 

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 1 63
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,403 304,290 105 135 135 135 675

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 73 23 67,25 56 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdaDcEAdBCCDBAaBECECDBCcACDDDBeAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C ABE  dDaDDCdDeCAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC AbD EE AeDDBDa   Cd          AEC  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen bbD  BAEaAebCEDcbDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 4 42
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,018 304,290 40 60 60 60 231

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 88 11 85,25 71 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAAdBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CcccEEdBDaDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABCAAAD dEBAAD              A ACA  C  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EDDbaBAECADCCEDEcbBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 0 42
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH İNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 412,213 304,290 23 37 37 37 136

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 94 12 91,00 76 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEAEBCCeBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal b ABEcEeDaDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC cADAaEBAADDBDD BDC  C   A AC AECEA

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EcDb BAE ADCCEbEaDe 

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 17 1 71
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 0 83
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,245 304,290 60 85 85 85 368

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 83 18 78,50 65 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EbDEcEAEBdCDADBEbCDBCDBCEACDCEDDcBAAABBc

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC AEB BDCADDD CEeE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik aA ADABC  AeDDEEBdDCBDD EC  CB          

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen dBAEcDDeCCEaAEbEdAce

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 3 63
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,653 304,290 78 105 105 105 475

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 80 23 74,25 62 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAdBdCDADBEdCeBCDBCaACDCcDDeB AABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECcc dcBbCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA ADdBC dAADDEEB   B        BAC ACEA AE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen dBcdaDceCCECbEacEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 3 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 2 42
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 0 83
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMIH ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,058 304,290 121 155 155 155 779

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 69 25 62,75 52 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECeEdC A  E dC d DBdC CDBCEdCebba AddaAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CaABEdEeDBDDCADeCAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC bADbEEBAA      B        AcACAAEC  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EDDDaBAECAeCCEbcEDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 1 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 8 8 44
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 2 38
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,933 304,290 66 91 91 91 400

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 81 15 77,25 64 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBbEeCDDDBBcABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal a b EEdBDaDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDABCAAADAEEeAeDD    BDCdA          EC  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen b D  BAECAbCCEDcd  e

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 3 63
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 0 33
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,455 304,290 176 224 224 224 1555

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 3 0,25 3 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 51 36 42,00 35 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECbEACcbEeE CCeBAaBEaEC eCdcCD DBcbAcBdB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEAcEcbBDeDDCAD CAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  D  C bAbA   d Daa D   C      b  b d C  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen   Dcaddb A b EDaEDdd

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 18 10 7 56
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 3 25
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 2 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA TAYFUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,213 304,290 65 90 90 90 392

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 3 0 3,00 60 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 83 22 77,50 65 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBAaDADBEdCeBCbBCEeCDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEa bEBEBD  DDDBeaAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik bA dDbBeAbAADDcE   CBDeD      ACaACE  AE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen CBAdeDcDCCECAEbEcADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 6 42
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 0 83
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHA KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,848 304,290 70 95 95 95 428

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 80 15 76,25 64 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEA AEBACDADBE CDdCDBCEACDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECEAEdbBDCADDDcCE E     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA AD BC AAA  aE   CBDc E A   A         

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen aBAEbDcebCEdAEbEbADd

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 1 54
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL AYDINER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,633 304,290 79 106 106 106 496

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 76 9 73,75 61 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECD AcAEBACDA BECCDBCDBCEeCDCEDDBBAAAdBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECEAEBEBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik    ADdBC AbADDE    CB                   

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  B EDDDD dE eE b ADc

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 1 33
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYFİ ALTINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,483 304,290 110 142 142 142 705

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 73 28 66,00 55 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEcdcdCcADBEdCedCceCEeCDCdDDcBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECdAEBEBDCdDDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DecAD BCAAAAD E  B  B         AC ACE  A 

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen CdeEbDccCaEadEDcbAeB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 2 38
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,440 304,290 158 200 200 200 1280

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 56 23 50,25 42 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEcE EBACDADBECC BCcBCEeCDbcDDcBAA    

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC ccBcBDCADDDBCaAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA Aa BC   AD d                         

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen adca DcbCCa  EbcbADc

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 10 4 56
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 0 25
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,250 304,290 74 101 101 101 463

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 79 16 75,00 63 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDdACDAEAEBCCeBADBECECcBCEeCDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C  dE  BDBDDC DBeAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC  AD Ea AADDBDa  DC e  b A A  AECE 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen  eDD dAd AeCdE  EDeA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 3 46
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 427,273 304,290 12 19 19 19 71

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 100 18 95,50 80 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECcEAEAdBdbDADBbCCDBCDBCcACeCaDDBBAAAdBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC  EBEaDCADDDBCaAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABADdBCAAAADDEEBBDCBDDDEdAACBACBACEAAAd

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen CcAEDDceCCECAEDEEADc

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 23 1 96
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 1 83
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,888 304,290 155 197 197 197 1236

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 55 13 51,75 43 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAbBdCeADBEdCDBCDBCEACDCdDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECcAdBEaDCADDD CEdE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik    Ab  C   A       a  De      A         

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen                  e  

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 2 17
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR SÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,580 304,290 58 83 83 83 359

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 83 16 79,00 66 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBdCDADBE Ce CcBCEbCDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC A BEaDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA AD  CAbbAbDEEB  CBDDDE AA  AC  CE  b 

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  c cab eCCEdAEDE ADc

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 17 1 71
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 1 33
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÜLKÜSEVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,398 304,290 162 205 205 205 1321

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 15,52 15,83 11,01

Toplam: 120 52 13 48,75 41 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAE  BdbcAaBECbe C BCEeCD dDDcBAAAB  

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECcAEBEBDCADDD CEdE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik D  AD BC AcAD bEB                 C     

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 18 12 3 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 0 33
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ÇAŞURLUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 442,445 304,290 5 10 10 10 36

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 104 13 100,75 84 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEAEeCCeBADBEC CDBCEeCDDDBBAAcBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEABEcdBDBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABCbAADdEEBAADDBDDDBDCAACEbBABACAAECE 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EbDDCBAECADCCEbcdDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 2 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 21 2 88
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,223 304,290 92 121 121 121 602

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 76 27 69,25 58 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACcAcBEeCeBCDBCEeCDedDbBcAAABcc

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cEC  EBcBDCADDD eEdE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik cA  DdBC  AADDdb   CB DeECA   ACaA E A E

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen dBAEaDDeCCECAEbEdADe

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 11 7 61
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 4 42
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALTUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,735 304,290 56 81 81 81 357

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 82 12 79,00 66 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDdACDAEAdBeCDBADBECECDBCdeCDDDBBAAcBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CcAcEcEBDBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik   ABC  AD E  AADDBD D D       AaAC AECE 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen  DD  B a b CCED  DBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 0 42
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 0 83
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,280 304,290 89 117 117 117 557

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 76 20 71,00 59 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADBECCeBCcBCEeCDCEDDBBAAABcB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECdAEBcaDCADDDcCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA ADdBe A AD aE  DCaD    d             

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen adAbDDbeCCE AEbcEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 4 42
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR  AĞDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,300 304,290 86 113 113 113 528

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 75 12 72,00 60 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCDAEAEBCCeBADBEaECcBCEACDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal b  BE  BDaDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik    BC  Aa  EcAA  BD    C   E  A    AEbE 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen E D  BA  AaCCEDcEa A

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 1 38
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 1 33
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,338 304,290 159 201 201 201 1282

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 53 11 50,25 42 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCDbE EBCC BAaBEC CDBCEdCDDDBBAe    

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal b AcE  BDBDDCAD CAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BD BC  A  EE A         Ce     A         

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen   D         a  Ec   

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 11 2 61
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 1 29
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ALİ GÜVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,713 304,290 46 68 68 68 258

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 89 20 84,00 70 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCDAEAEBCCeBAcBECECDBCEAbDDDBcAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEbBEEEBDBDDCbDaCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABCAbADdE BAADDBDDcBeCA C d A AC AEe  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EaD aBAE AeCCEbcbDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 4 67
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 1 67
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ERGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 447,600 304,290 3 8 8 8 26

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 106 14 102,50 85 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEAEBCCeBADBECECDBbEeCDDDBBAAcBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEABEEEBDBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDABCAAADdEEBAADDBDDeBDCAACEbcAadCAAECEA

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EaDDaBAECAeCCEbEEDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 22 2 92
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 1 83
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ADAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,388 304,290 24 38 38 38 146

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 94 16 90,00 75 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCccEAEBCCeBADBbCECDBeEdCDDDBBAABB B

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEABEcEBDaDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC AADdEEBAADDBDDe DCAAC  BABACAAEC d

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen E DcdBAE ADbCEbEEDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 15 2 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 18 2 75
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,823 304,290 107 138 138 138 694

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 72 21 66,75 56 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEebcCCeBAaBECECDBCEeCDDDBBAABBAd

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C ABEcEBDBDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DcBCcbA                   E  A AC AECE 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen baDcaBeECAebCEDcEeBd

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 3 21
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 0 83
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,943 304,290 122 156 156 156 781

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 69 22 63,50 53 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDAaBECCbBCDBbE CD dDDBBAAdBBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECaAEeEBDCADDDBCaAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA AD BCe Aea a                   CE    

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen aBAbDDbDeeEabEbcEADe

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 14 2 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 2 21
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,550 304,290 31 48 48 48 180

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 92 16 88,00 73 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAaBACDADBEaCDBCDBCEACDbEDDBBAAABdB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC AEBEBDCADDa CaAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABADdBCAbAeDDEcBBDCBDDDECAAC AC A  A A 

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  B dcD  CdECAEebcADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 20 4 83
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN DALGIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,528 304,290 123 158 158 158 796

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 68 20 63,00 53 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDdAEAEBdCDADBECCDBCDBCEeCDecDDBBAAAddB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC  cB BDCcDDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik  A AaeBC  A  bEE  DCa D                 

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  Bc DDcbCCcCAEbc ADe

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 3 33
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,063 304,290 152 194 194 194 1199

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 2 4 1,00 10 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 15 11 12,25 31 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 61 37 51,75 43 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EeDaACcccAEBdCeBADBcCECb  dbCDDDeBAAcBdd

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEAcEE BDaD CAD CAEb     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  a BCdcAbAEE AAbaBDD  cC  C   Adc  bEb  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EeDc ded ADCCEccaD A

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 10 6 56
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 5 46
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 3 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ TÜRE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,750 304,290 82 109 109 109 502

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 76 11 73,25 61 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EC EAEAEBACDADBECCeBCDBCEACDeEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal  cC A B aDCADDDeCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA ADdBCeAAADDEEB D B D     C           

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  d  DD  CdE AE  EAee

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 2 58
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,948 304,290 170 214 214 214 1443

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 55 37 45,75 38 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCDccAbcbCbddcBbCEbcBbdACDeDBBAAcBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal d ABEadeDaDDCdDBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik e AdC  Ab a  AA  B D        d A ACbeaCE 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen b D aBd  AeCCE E e e

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 2 25
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 3 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN NAZ AKKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,085 304,290 28 44 44 44 169

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 92 13 88,75 74 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBcAAdBdB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CcABEcEBDaDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DeBC  ADdE BAeD BDD  DCA  E BA AC AEC  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EaDDCB EdADCCEDcEDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 3 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 0 83
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHLVNĞL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 419,583 304,290 20 28 28 28 105

Katılımlar: 194 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,99 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,03 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,59 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,60 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,11 14,22 12,54

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 12,38 12,55 8,97

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,15 3,27 2,04

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 15,52 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,52 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,76 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,21 2,28 1,35

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,49 8,63 5,69

Toplam: 120 97 15 93,25 78 68,11 68,57 55,24

TYT Türkçe EeDEdCDAEAEBCCDBADBECECDBCE CDDDBBAABBAd

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C AcEcdBDBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABCAAAadEEBAAD BDaD DCA CECBA ACAdECE 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EaDcdBAECAeCCEbEEDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 1 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 18 2 75
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 1 83
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH SARITAŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,455 304,290 3 63 63 63 243

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,72 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,19 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,11 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,80 14,22 12,54

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 8,82 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,02 3,27 2,04

TYT Matematik 40 21 0 21,00 53 10,85 15,83 11,01

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,11 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,24 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,45 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 5,80 8,63 5,69

Toplam: 120 87 10 84,50 70 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBdCDAaBECbeBCDBCEeCDCEDDBBAAcBBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEaEAEBEBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABAD BCA AADDEEB DCBDDD                

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen   AEbD  CCEdAEbEEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 17 0 71
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA AKKOÇ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,040 304,290 18 239 239 239 1733

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 26,72 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,19 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,11 2,99 2,57

Felsefe 5 0 0 0,00 0 4,06 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,44 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 13,80 14,22 12,54

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 8,82 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,02 3,27 2,04

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 10,85 15,83 11,01

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,11 2,57 1,87

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,24 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,45 2,28 1,35

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 5,80 8,63 5,69

Toplam: 120 43 28 36,00 30 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEccdb dCDAaBEaC eCDBCEeCDeEDDcBAAAd  

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEbEddBaBD      eEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik D  Aad C b ADD b   C                    

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  d d D   ea b   EAae

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 4 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 3 25
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZGÜN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,753 304,290 16 231 231 231 1635

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 26,72 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,19 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,11 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,06 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,80 14,22 12,54

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 8,82 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,02 3,27 2,04

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 10,85 15,83 11,01

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,11 2,57 1,87

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,24 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,45 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 5,80 8,63 5,69

Toplam: 120 44 19 39,25 33 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe  C dAE aeda ADcc C BbDBa  CDbdDDBBAAAB  

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEa AEBEaDCeDDDBCEbE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik        C  d                             

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BAE De C b   bEEAD 

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 2 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 18 11 3 61
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 0 4
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KARAMAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,398 304,290 17 232 232 232 1637

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 26,72 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,19 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,11 2,99 2,57

Felsefe 5 3 0 3,00 60 4,06 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,44 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 13,80 14,22 12,54

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 8,82 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,02 3,27 2,04

TYT Matematik 40 7 9 4,75 12 10,85 15,83 11,01

Toplam: 120 45 22 39,50 33 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEcEAEB  DAeBaeC dCcBCE bDCdDDdBAAAddB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BcC AE EBeC  DD CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik   cAa BC dcee ad     DD      d  B C     

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 1 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 12 5 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 4 21
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK YÜKSEL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,485 304,290 9 157 157 157 787

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,72 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,19 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,11 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,80 14,22 12,54

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 8,82 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,02 3,27 2,04

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 10,85 15,83 11,01

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,11 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,24 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,45 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 5,80 8,63 5,69

Toplam: 120 69 23 63,25 53 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAbDAEbaaCCeBADBEaECDBCdACDDDBeAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CcABEccdDBDDCADaCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DA C AA A E cADD b      A   c          

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EDDc BAbCADbdEaEEe c

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 1 42
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN HABİBOĞLU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,868 304,290 5 78 78 78 322

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 3 17,25 43 26,72 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,19 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,11 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 13,80 14,22 12,54

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 8,82 12,55 8,97

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,02 3,27 2,04

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 10,85 15,83 11,01

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,11 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,24 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,45 2,28 1,35

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 5,80 8,63 5,69

Toplam: 120 83 12 80,00 67 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe EC E EAbBACDADBECCeBC       Ca          

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC  EBEBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABADdBCAAAADaEaBBDCBDDDE AA BAC AeEAAAE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BAcDDbDCaECAEbEcADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50
PARAGRAF YORUMU 18 2 1 11
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 20 3 83
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 1 83
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE IŞIK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,938 304,290 4 64 64 64 246

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,72 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,19 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,11 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,80 14,22 12,54

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 8,82 12,55 8,97

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,02 3,27 2,04

TYT Matematik 40 23 0 23,00 58 10,85 15,83 11,01

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,11 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,24 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,45 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 5,80 8,63 5,69

Toplam: 120 88 14 84,50 70 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBeCDADBbCCeBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal aECEbdBcBDCADDDBCEdE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA AD BC  AA  EE          AACB CBACEAAAE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BAEbDbebCECAEecEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 0 42
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,060 304,290 7 147 147 147 718

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,72 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,19 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,11 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,80 14,22 12,54

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 8,82 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,02 3,27 2,04

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 10,85 15,83 11,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,11 2,57 1,87

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,24 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,45 2,28 1,35

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 5,80 8,63 5,69

Toplam: 120 68 8 66,00 55 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEAEBCCDBADcECECDBeEACDDDBcAABBdB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEABEEEBDBDDCADBCAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik     C  A  E   A    D                    

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen c Dc BA  b CCE E   A

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 0 17
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKINCI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,368 304,290 15 225 225 225 1559

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 26,72 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,19 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,11 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,44 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,80 14,22 12,54

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 8,82 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,02 3,27 2,04

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 10,85 15,83 11,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,11 2,57 1,87

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,24 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,45 2,28 1,35

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 5,80 8,63 5,69

Toplam: 120 49 28 42,00 35 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAdBeCcdDBbdde CDBbEACDbbDDBcAAdBdd

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal aECEbEBcBDCADDD eEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik e  A   C  A   E                         

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen   AEbDcbCaa  EDd ee 

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 1 8
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GÜLTEKİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,068 304,290 11 203 203 203 1303

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 26,72 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,19 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,11 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,06 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,44 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,80 14,22 12,54

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 8,82 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,02 3,27 2,04

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 10,85 15,83 11,01

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,11 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,24 3,78 2,48

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,45 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 5,80 8,63 5,69

Toplam: 120 54 20 49,00 41 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe ECbdcE b ACDADBEeC aCDBCEebe d D  AAAd  

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal aECEbEeEBDCADDb C AE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA A  BC  AAD a B   Be        A         

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen a AEDD DCCE bE c    

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 7 5 39
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 1 33
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP AKGÜN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,313 304,290 19 246 246 246 1865

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,72 29,89 26,00

Toplam: 120 33 7 31,25 26 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADBcdCeBCcBCEACDCEDDcBAAddBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN BOZTAŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,320 304,290 6 120 120 120 587

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,72 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,19 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,11 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,44 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,80 14,22 12,54

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 8,82 12,55 8,97

Geometri 10 4 4 3,00 30 2,02 3,27 2,04

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 10,85 15,83 11,01

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,11 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,24 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,45 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 5,80 8,63 5,69

Toplam: 120 78 33 69,75 58 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe EdeEAEAEcACcADBEdCeBCDBCEdCDCdDDBBAAABed

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal aECEAEBcaDCADDD CaAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik a  AD BC AAeDDEEBeDCBD DEaAAC ACdbCEd b 

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen CdedeDbeCCEabEDcEdDe

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 3 67
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 2 33
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞAHİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,113 304,290 8 152 152 152 768

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,72 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,19 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,11 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,80 14,22 12,54

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 8,82 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,02 3,27 2,04

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 10,85 15,83 11,01

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,11 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,24 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,45 2,28 1,35

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 5,80 8,63 5,69

Toplam: 120 67 12 64,00 53 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADBECCDBCcBCEeaDCEDDcBAAABdB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECEAEBEBDCADDDBCaAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik  A A  BC   A    B                       

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen      D ebCECcE aEbaB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 0 25
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER BERBER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,900 304,290 13 217 217 217 1468

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,72 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,19 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,11 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,44 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 13,80 14,22 12,54

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 8,82 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,02 3,27 2,04

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 10,85 15,83 11,01

Toplam: 120 49 14 45,50 38 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAE dBACD DBbeC BCcBCEeCDCdDDBBAAABda

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECEbdBcaDCADDD CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik    A   C Ac b        D            C     

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 0 17
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ALİ UÇAR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,448 304,290 12 206 206 206 1345

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,72 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,19 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,11 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,06 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,80 14,22 12,54

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 8,82 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,02 3,27 2,04

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 10,85 15,83 11,01

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,11 2,57 1,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,24 3,78 2,48

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,45 2,28 1,35

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 5,80 8,63 5,69

Toplam: 120 54 22 48,50 40 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe EeDEACcAEAEBdCbBADBECECDBCdACDDDBeAAcBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEABEcEBDBDDdADeCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik   c CecAe  ba c    b                    

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen a D  Be          b c

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 7 8
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YAĞCI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,733 304,290 14 222 222 222 1518

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 26,72 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,19 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,11 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,44 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,80 14,22 12,54

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 8,82 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,02 3,27 2,04

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 10,85 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,11 2,57 1,87

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,24 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,45 2,28 1,35

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 5,80 8,63 5,69

Toplam: 120 52 34 43,50 36 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe EbeEbEeb dCDdcBECC dCDBCEeCDbdDDeBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal aEC dEBbaDCADDD CEbE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik Dd ADd e AcdD a    bB D                 

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen eBAbDDceCaa  E cEd c

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 5 21
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DENİZ ÖNDER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,665 304,290 20 247 247 247 1874

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 26,72 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,19 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,11 2,99 2,57

Felsefe 5 2 0 2,00 40 4,06 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,44 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 13,80 14,22 12,54

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 8,82 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,02 3,27 2,04

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 10,85 15,83 11,01

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,11 2,57 1,87

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,24 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,45 2,28 1,35

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 5,80 8,63 5,69

Toplam: 120 39 36 30,00 25 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEcE dcbCc ecd C dCDBCEAd bEDDBBebdB  

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC  E caDC  D  eabE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA da Bb  AeD a B             A         

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  dAbaDcebCc bEbaadD 

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 10 5 56
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 3 17
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR GÜNBEYİ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,180 304,290 10 193 193 193 1197

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 26,72 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,19 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,11 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,44 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 13,80 14,22 12,54

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 8,82 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,02 3,27 2,04

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 10,85 15,83 11,01

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,11 2,57 1,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,24 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,45 2,28 1,35

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 5,80 8,63 5,69

Toplam: 120 56 15 52,25 44 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACaAEA B bDdADB C eDBeEACDDDBcAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEAcE EeDBDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik     e eA d aBAAD B     C                

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen d D  Be       D d   

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 18 14 3 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 4 21
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER IŞIL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,815 304,290 2 57 57 57 215

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,72 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,19 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,11 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 13,80 14,22 12,54

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 8,82 12,55 8,97

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,02 3,27 2,04

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 10,85 15,83 11,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,11 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,24 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,45 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 5,80 8,63 5,69

Toplam: 120 90 16 86,00 72 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAdBdCDADBECCedCDBCEACDbEDDBBAAABdB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC   BEaDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA ADdBCAAAADD  B DCBDD ECAAC  C ACEAAA 

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  B EaDcebCEdAEbccADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 19 1 79
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 0 83
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZLI CAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,610 304,290 1 46 46 46 171

Katılımlar: 20 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,72 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,19 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,11 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,06 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 13,80 14,22 12,54

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 8,82 12,55 8,97

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,02 3,27 2,04

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 10,85 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,11 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,24 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,45 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 5,80 8,63 5,69

Toplam: 120 91 9 88,75 74 57,18 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBdCDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAcBBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC AEBEBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik  A A          EEBB CBDD E   C cCBACEAAAE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen aBAEcDceCCECAED EAcc

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 0 46
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH Ü SEVGİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,848 304,290 10 32 32 32 117

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 97 21 91,75 76 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEeEBbCedADBECECDBbEdCDDDBaAAcBAd

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEAcEcEBDBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDABCAAADdaaBAADDBDDDBDCAA ECBAeACAAECE 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EbDeaBAECADCCEbcEDeA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 21 2 88
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET K YILDIZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,475 304,290 16 69 69 69 260

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 88 17 83,75 70 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDcEeEBeCbBADBECECDBCceCDDeBBAbBBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal bEABEEEBDBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  D BC AAD EEBA DbB DDBDC      A AC A CEA

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EaDDdBAEdAeCCEbccDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 1 54
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,593 304,290 11 33 33 33 119

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 93 4 92,00 77 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADBEaC BCDBCEACDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC AEBEBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik  e AD BC AAA  EE  DCB D       AC ACE   E

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BAEDDDDCCECAEbEEAeB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 1 42
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU TURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,318 304,290 13 40 40 40 155

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 93 13 89,75 75 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDdAbDAEAEBCCeBADBbCECDBCEACDDDBBAABBcB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C d EEEBDBDDCAD CAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC bdD EbBdADDBDD BDC A EbBA AC AEC  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EDDD dAECADCCEbEEDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 3 63
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 0 83
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,730 304,290 19 99 99 99 455

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 78 13 74,75 62 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEd cAEAEB CDBADcECECDB EeCDDDBcAA  Ad

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal aEABEEEBDBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC  ADdEE AeDDB D                 CE 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EDbce AECADCCEeEEDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 2 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 12 3 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 2 38
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÜNSAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,730 304,290 27 173 173 173 972

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 63 19 58,25 49 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECcEACDAEAEBCCeBADBECECDBCdeCDDDBdAbBBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal bE eEaEeDBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik dDeBCd AacEE cAD   D   a      Aa C dEC  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen   D                 

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 5 29
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,048 304,290 14 53 53 53 197

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 91 17 86,75 72 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEcACDADBECCbBCDBCEeCDCEDDcBAAABcB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECEbEBcBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA ADABC  AAD EEBBDCBDD   db  AC ACE  Aa

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen aBAdaDDeCCEaAdbEEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 2 63
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 1 67
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,088 304,290 18 96 96 96 442

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 81 21 75,75 63 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABdB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal aaCcA  caDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik  A AadBC bcADcEbBB CBDD ECAA aA         

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen CBdbb DcCCEdAEbEcADc

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 4 58
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 459,668 304,290 1 2 2 2 9

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 109 10 106,50 89 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADcECCDBCDBCEeCDCdDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECcAEBEBDC DDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DdBADeBCAbAADDEEBBDCBDDDEddACBACBACEAAAE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen CBAEDDDDCCECAEDEEADe

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 20 4 83
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEMİREL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,363 304,290 28 183 183 183 1097

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 9 11 6,25 16 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 62 31 54,25 45 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAdebBdacBA cECECDcCbAC aDBeAABB  

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEABEdEcDBDDC DBCcEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDA CAdeDecaBddeDcacD                   

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EDDeaBbcCA  CEDEEbBd

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 11 4 61
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 8 33
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA TOPKAYA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 440,480 304,290 5 11 11 11 37

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 103 11 100,25 84 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBAbDADBECCDBCDBCEACDCdDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal ccC A eEaDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABADdBCAAAA DEEBBDCBDDD C  CBACBACEAAAE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen CBAEDDcDbCEdAEDEEADe

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 20 1 83
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN GÜNGÖR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 417,125 304,290 9 31 31 31 115

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 96 14 92,50 77 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADBECCeBCDBCEeCDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal ccC A BEBDCADDDaCaAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik aA ADdBCAAAADDaEeBDCBDD       ACBACEeAAE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen aBAEaDDDCCECAEbEEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 3 63
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA İNCİ ESİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,513 304,290 23 141 141 141 698

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 71 18 66,50 55 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDE EAdBdCDADBECCeBCDBC  CD c DcBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cEC bdBEB CADDD CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DAd D  C  bA DdEc   BDD  C     C  C   AE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  B bbDcaCCECAEbEbADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 2 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 2 38
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE AKSU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 437,673 304,290 6 13 13 13 43

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 102 11 99,25 83 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDAcBECCDBCDBCEeCDCcDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECEAEBEBDdADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABADdBC bAADcEEBBDCBDDDEC AC A   CEd AE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen dBAacDDDCCECAEDEEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 19 3 79
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM MENEKŞE 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,843 304,290 26 169 169 169 918

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 64 16 60,00 50 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBdCcADBECCedCDBCEeCDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal ccCE dBEBcCADDDBCaAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA AD BC AAAc dE   CBDDbc e             

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen                  e B

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 3 50
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK TOPAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,340 304,290 25 167 167 167 870

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 65 15 61,25 51 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCDAEAEBCC BAcBECECDBCEACDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEbBEcEeDBDDCbDBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  cABC dAD dE AeD                        

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen bbDc d     CCE a    

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 3 21
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TAŞKIN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,483 304,290 20 114 114 114 534

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 76 17 71,75 60 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAcBACDADBECC BCDBCEACDCdDDBBAbABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC AdBEBDCADDDceEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik  A ADdBdA   D dc   CBD      C d   C   AE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  B d DbDCCaCAEbcEADe

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 3 33
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ARDAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 453,528 304,290 2 5 5 5 19

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 107 10 104,50 87 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCbeCDbEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BcCEAEBcBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABAa BCAAAADDEEBBDCBDD EdAACBACBACEA AE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen ddAEDDDDeCECAEDEEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 22 0 92
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 0 83
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM YİĞİT GÜLER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,585 304,290 31 240 240 240 1775

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 0 0 0,00 0 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 9 10 6,50 22 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 11 10 8,50 21 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 43 35 34,25 29 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDadCDAEAb bCeBADBEbceeBbddCD          

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal aEABEEEdDB     BCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DAaCddAbcEEeAec aDDe              A C  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen bcD ddd e     bcaDeb

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 3 5 17
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 8 29
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 0 33
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,670 304,290 12 35 35 35 123

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 95 13 91,75 76 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEAEBCCDdADBECECDBCEeCDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal Cc BE  BDBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC cAD aEBAA  dDD BDCAA E BAeACAAECEA

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen daDc BcECADCCEbEbDBA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 2 67
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAİDE SU YAVUZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,358 304,290 29 215 215 215 1449

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 2 1 1,75 35 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 2 3 1,25 18 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 53 28 46,00 38 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDdACDAEAb CCeBADBECbCDBCEeCDDDBccA  AB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C eBcEcBDaDD  ceCAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik ccdBd dAD a  AADDeDeb     C             

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen          deeCEbcE B 

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 4 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 8 25
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÜNEYSULU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,618 304,290 15 54 54 54 200

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 91 18 86,50 72 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAaAEBeCcADBbCCDBCbBCEACeCEDDBBAAAcBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECEAEBaBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA Aa BC bAAD bEBBDCBDDDE  A BAC  C AAA 

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen dBAEcDceCCECAEccEAaB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 17 1 71
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİL SAB 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,548 304,290 8 30 30 30 110

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 95 9 92,75 77 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBeCDADBEdCDBCDBCE CDCdDDBcAAAeBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECEAEB BDCADDD CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABAD BCAbAADDEEe  CBDD E     AC ACE  A 

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen aBAEDDDDCCEdAEDEEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 3 78
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 2 63
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY KARACAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 427,240 304,290 7 20 20 20 72

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 0 39,00 98 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 98 8 96,00 80 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAEAEBCC BADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEABEEEeDBDDCADBCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDABCAAADdEEBAADDBDD BDCA Cd BABAC      

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EbDD BAd ADCCE cdDc 

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 20 2 83
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 0 33
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR SESSİZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,905 304,290 21 128 128 128 644

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 72 17 67,75 56 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDE E EadCDAaBa CeBCDBCE CDeEDDcBAAAd  

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal  EC  EBbBDCADDD CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DA ADdBCAAAADDEbB DCBDD                 

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen  BAEbDb CaECAEbEbADe

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 12 3 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 2 63
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 0 1 0
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 1814 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,345 304,290 17 74 74 74 293

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 86 15 82,25 69 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBdCDADBECCeBCDBCEeCDCEDDBBAAdBBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BaCEAEBcBeCcDDD CEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik  A   ABCb AADDEEBB            ACBACEA AE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen edcEDDbDCCECcEbEEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 1 38
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 5 0 83
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE GÜNDOĞDU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,723 304,290 24 162 162 162 826

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 68 24 62,00 52 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDE E E dCDADBEdC BCDBCEeCDCEDDcBAAABcB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal cEC cd baDCADDD eEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DAaADdBC  cAD EEe   BDD  C A            

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen dBAbbDceCCEdAEbcEAcB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 3 46
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA BEKTAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,460 304,290 30 223 223 223 1530

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 4 20,00 50 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 0 0 0,00 0 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 48 20 43,00 36 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEACDAbe         dCECDBCaACDDDBB      

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEABEdEBDB     BCAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik BDAc  de      d Dc DDab                 

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen EDaeaec     CEDEaDcd

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 18 11 1 61
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 7 25
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRÖRS 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 451,818 304,290 3 6 6 6 20

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 107 12 104,00 87 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe dCDEAEAEBACDADBECCeBCDBCEACDCdDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BECEAEBEBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABADdBCAAAADDEEBBDCBDDDECdACBAC ACEAAAE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen CBAdaDcDbCEdAEbcEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 22 2 92
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 449,803 304,290 4 7 7 7 22

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 106 11 103,25 86 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEAEBACDADBEbCaBCDBCEACDCdDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC AEBEBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABADdBdAAAADDEEBBDCBDDDdd  CcACcACEAAAE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen aBAEDDDDCCECAEbEEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 19 3 79
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,855 304,290 22 137 137 137 681

Katılımlar: 31 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 32,15 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,24 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,50 2,99 2,57

Felsefe 5 3 1 2,75 55 4,31 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,40 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 15,46 14,22 12,54

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 15,74 12,55 8,97

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,76 3,27 2,04

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 20,50 15,83 11,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,98 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,78 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,03 2,28 1,35

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 10,80 8,63 5,69

Toplam: 120 72 20 67,00 56 78,90 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEdCDAcAEB CeBADBaCEC BCEeCDDDB AAdBAB

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C bcEcEBDBDeCA BCAEa     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  DABC bAD EbdAA  BD       C   A  C AECEc

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen E DcdB ECADbCE Ed  d

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 18 15 2 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 3 38
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÖZGAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,100 304,290 1 159 159 159 800

Katılımlar: 1 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 24,00 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,50 14,22 12,54

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 10,75 12,55 8,97

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,50 3,27 2,04

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 14,25 15,83 11,01

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,50 2,57 1,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,75 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,50 2,28 1,35

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 11,75 8,63 5,69

Toplam: 120 70 30 62,50 52 62,50 68,57 55,24

TYT Türkçe ECedACccEAEcdbedADcECECDBCE CDDDBaAABBAd

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal CEbcEdEdDaDDCADBeAEE     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik  aABC  Ab EEBAbD BDab  C      A A AdaC  

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen aDD bBAEaADCCEbEcD A

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 15 2 83
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 4 38
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 2 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEBERK YILDIZ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 219,533 304,290 1 249 249 249 1932

Katılımlar: 1 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 7 14,25 36 14,25 29,89 26,00

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,00 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,50 2,99 2,57

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 6,00 14,22 12,54

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 2,25 12,55 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,00 3,27 2,04

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 3,25 15,83 11,01

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,25 2,57 1,87

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,75 3,78 2,48

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 2,28 1,35

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 2,75 8,63 5,69

Toplam: 120 33 27 26,25 22 26,25 68,57 55,24

TYT Türkçe Ee E E   AC  eBE    C BC  CDCdDae eAAe  

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal  EC  Ec BadADDb          

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik   aAa  C  ce  b       DecC    A         

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen Ca aaD  b a b bcEcDB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 0 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 18 8 5 44
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 4 13
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 0 0 0
Etkileşim 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE DÜLGEROĞLU 915 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 419,318 304,290 1 29 29 29 108

Katılımlar: 1 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 32,25 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 17,50 14,22 12,54

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 23,50 12,55 8,97

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,50 3,27 2,04

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 27,00 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,50 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 7,00 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 2,28 1,35

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 16,25 8,63 5,69

Toplam: 120 96 12 93,00 78 93,00 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAcAEBdCDADBECCDBCDBCE CDCEDDBBAA d  

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal aECEAEBEBDCADDDcCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik D  ADdBC AAADDbEBBDCBDDDE AACBACBAa  e  

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen aBAEaDDDCCECAEbEEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 1 72
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 20 1 83
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 2 33
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERTALİ EVGİN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 234,015 304,290 1 245 245 245 1851

Katılımlar: 1 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 2 14,50 36 14,50 29,89 26,00

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,75 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,25 2,99 2,57

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,50 14,22 12,54

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 3,00 12,55 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 3,27 2,04

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 3,00 15,83 11,01

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,50 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,50 3,78 2,48

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,00 2,28 1,35

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,00 8,63 5,69

Toplam: 120 37 24 31,00 26 31,00 68,57 55,24

TYT Türkçe E  E    E E  C B  BE  C B     DDB cA  Ad

Cevap Anahtarı A ECDEACDAEAEBCCDBADBECECDBCEACDDDBBAABBAB

TYT Sosyal C   c cdDaDD eD CAEc     

Cevap Anahtarı A CEABEEEBDBDDCADBCAEEDCBBC

TYT Matematik aD BC  ca ab de   DD        e           

Cevap Anahtarı A BDABCAAADAEEBAADDBDDDBDCAACECBABACAAECEA

TYT Fen  aDe BAECbDbCEed ecA

Cevap Anahtarı A EDDDCBAECADCCEDEEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 0 20
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50
PARAGRAF YORUMU 18 7 2 39
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 4 21
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ GÜLÇUBUK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,388 304,290 2 38 38 38 146

Katılımlar: 2 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 33,75 29,89 26,00

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,25 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 17,00 14,22 12,54

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 23,25 12,55 8,97

Geometri 10 6 1 5,75 58 7,38 3,27 2,04

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 30,62 15,83 11,01

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,12 2,57 1,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,75 3,78 2,48

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 5,38 2,28 1,35

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 16,25 8,63 5,69

Toplam: 120 94 16 90,00 75 97,62 68,57 55,24

TYT Türkçe ECDEAEdEBdbDADBECCeBCeBCEeCDCEDDBBAAABdB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BEC AEBEBDCADDDdCaAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik  A AadBCAAAADDEEB DaBDD  C ACBACd C A AE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen CBeEDDDDCCEabEDEEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 2 67
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 4 0 67
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25/BARIŞ YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ
SINAVI 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 455,793 304,290 1 4 4 4 14

Katılımlar: 2 251 251 255 2158

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 33,75 29,89 26,00

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,25 3,05 2,65

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,99 2,57

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 4,50 4,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,67 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 17,00 14,22 12,54

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 23,25 12,55 8,97

Geometri 10 9 0 9,00 90 7,38 3,27 2,04

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 30,62 15,83 11,01

Fizik 7 5 2 4,50 64 5,12 2,57 1,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,75 3,78 2,48

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 5,38 2,28 1,35

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 16,25 8,63 5,69

Toplam: 120 108 11 105,25 88 97,62 68,57 55,24

TYT Türkçe cCDEAEAEBdCDADBEaCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

Cevap Anahtarı B ECDEAEAEBACDADBECCDBCDBCEACDCEDDBBAAABBB

TYT Sosyal BcCcAEBEBDCADDDBCEAE     

Cevap Anahtarı B BECEAEBEBDCADDDBCEAEBBDCC

TYT Matematik DABADdBCAbAADDEEBBDCBDDDEdAACBAC ACEAAAE

Cevap Anahtarı B DABADABCAAAADDEEBBDCBDDDECAACBACBACEAAAE

TYT Fen CBAdaDDDCCECAEDcEADB

Cevap Anahtarı B CBAEDDDDCCECAEDEEADB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 18 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler ve Süreçler 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
Bölgeler, Ülkeler ve Küresel Bağlantılar 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 22 2 92
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

Eşlik ve Benzerlik 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 6 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
Çeşitlilik 1 1 0 100
Etkileşim 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
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