
SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN BAYRAMİÇ 0 11-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 210,985 268,840 2 124 124 297 622

SÖZ 169,449 0,000 2 126 126 298 641

SAY 202,960 0,000 2 115 115 254 476

EA 225,903 0,000 2 125 125 298 603

Katılımlar: 2 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 12 11,00 37 18,00 23,19 19,14

Matematik 30 7 4 6,00 20 16,75 17,63 11,30

Fizik 10 5 4 4,00 40 6,38 4,69 2,93

Kimya 10 5 4 4,00 40 6,50 6,66 4,18

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 4,50 5,65 3,48

Fen 30 12 15 8,25 28 17,38 17,00 10,59

Toplam: 130 33 31 25,25 19 52,12 59,68 48,64

Türkçe cadDCEdc BAeda DddDe  CDcCDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik C  c  Ce       C  AdAC e  B   

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen cbDcDCDd E BcBeecCDEaDec aadbC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67
CÜMLEDE ANLAM 4 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 8 3 3 38
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 3 20

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 7 4 23

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 5 4 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 7 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİRCAN 0 11-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,043 268,840 1 11 11 23 34

SÖZ 246,575 0,000 1 53 53 190 428

SAY 461,359 0,000 1 5 5 6 6

EA 450,825 0,000 1 15 15 16 17

Katılımlar: 2 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 18,00 23,19 19,14

Matematik 30 28 2 27,50 92 16,75 17,63 11,30

Fizik 10 9 1 8,75 88 6,38 4,69 2,93

Kimya 10 9 0 9,00 90 6,50 6,66 4,18

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,50 5,65 3,48

Fen 30 27 2 26,50 88 17,38 17,00 10,59

Toplam: 130 81 8 79,00 61 52,12 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCDACcDbCECCDCEbEBBAAECe

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAEACDABDBECECDEcADCBAAeCCDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDEBEBbDEDD CDEEBABCBDEECaDCAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 28 2 93

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 0 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA BUDAK 317 11-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,260 268,840 3 110 110 247 444

SÖZ 225,916 0,000 3 95 95 244 523

SAY 257,887 0,000 3 101 101 196 348

EA 313,928 0,000 3 111 111 227 396

Katılımlar: 3 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 24,17 23,19 19,14

Matematik 30 10 4 9,00 30 20,00 17,63 11,30

Fizik 10 5 3 4,25 43 6,08 4,69 2,93

Kimya 10 7 2 6,50 65 7,58 6,66 4,18

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 6,83 5,65 3,48

Fen 30 16 10 13,50 45 20,50 17,00 10,59

Toplam: 130 49 21 43,75 34 64,67 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECdaBbAEddaCADABBCDACDDbC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik C     Cee   C  CdE EAC cB B   

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen c DcDCb BEEBc bDACDEaDeA BcdEa

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 10 4 33

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 2 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 5 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BOSTANCI 369 11-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,513 268,840 2 27 27 50 73

SÖZ 253,461 0,000 1 38 38 169 392

SAY 417,645 0,000 2 33 33 38 42

EA 439,807 0,000 2 24 24 26 30

Katılımlar: 3 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 24,17 23,19 19,14

Matematik 30 25 3 24,25 81 20,00 17,63 11,30

Fizik 10 8 1 7,75 78 6,08 4,69 2,93

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,58 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 6,83 5,65 3,48

Fen 30 24 4 23,00 77 20,50 17,00 10,59

Toplam: 130 76 10 73,50 57 64,67 59,68 48,64

Türkçe ECCDdEbEBBAAECBDCdDABBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CDEBAeCBAACCCDCCBE EACDbB BcCE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BA aDCDEBEEBABCDceDEaDCACBDE C

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 3 83

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 1 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN TEZCAN 0 11-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,748 268,840 1 19 19 35 49

SÖZ 246,575 0,000 2 53 53 190 428

SAY 449,237 0,000 1 16 16 17 17

EA 446,313 0,000 1 17 17 18 20

Katılımlar: 3 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 24,17 23,19 19,14

Matematik 30 27 1 26,75 89 20,00 17,63 11,30

Fizik 10 7 3 6,25 63 6,08 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 6,66 4,18

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,83 5,65 3,48

Fen 30 26 4 25,00 83 20,50 17,00 10,59

Toplam: 130 79 9 76,75 59 64,67 59,68 48,64

Türkçe DdADABBCDACDDCCaCCDCECcBBAAECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAEACDABDBECECD BAbCBA CCCDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dDEeEBADdDDACDEEdABCBDEECBDCAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 27 1 90

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 10 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KUZEY TEKE 0 11-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,690 268,840 1 58 58 121 178

SÖZ 253,461 0,000 2 38 38 169 392

SAY 354,041 0,000 2 62 62 86 119

EA 394,687 0,000 2 60 60 79 109

Katılımlar: 3 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 25,00 23,19 19,14

Matematik 30 17 1 16,75 56 17,75 17,63 11,30

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,75 4,69 2,93

Kimya 10 6 2 5,50 55 3,50 6,66 4,18

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,83 5,65 3,48

Fen 30 22 6 20,50 68 13,08 17,00 10,59

Toplam: 130 66 10 63,50 49 57,75 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCDcCDDCCECCDCECEBBAAdCd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAEAC A DB CEC     CB   a DC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDEccdADEDD CcE BcBCBDEECBDCcC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 1 57

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 6 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM AVCIOĞLU 332 11-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,001 268,840 2 63 63 126 191

SÖZ 246,575 0,000 3 53 53 190 428

SAY 356,495 0,000 1 57 57 81 109

EA 398,185 0,000 1 57 57 74 102

Katılımlar: 3 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 25,00 23,19 19,14

Matematik 30 20 5 18,75 63 17,75 17,63 11,30

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,75 4,69 2,93

Kimya 10 6 4 5,00 50 3,50 6,66 4,18

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,83 5,65 3,48

Fen 30 21 9 18,75 63 13,08 17,00 10,59

Toplam: 130 67 18 62,50 48 57,75 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCDcCDDeCaCCDCECEBBbAECB

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBdAEACbA  BECECD B bdBAA CCcC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dDEeEBAcbDecCDEbBeBCBDEECaDCAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 20 5 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 6 4 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BEGÜM ARAZ 484 11-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,168 268,840 3 101 101 229 403

SÖZ 271,505 0,000 1 10 10 129 302

SAY 227,502 0,000 3 110 110 230 415

EA 383,635 0,000 3 69 69 95 136

Katılımlar: 3 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 25,00 23,19 19,14

Edebiyat 10 3 7 1,25 13 0,42 0,45 1,71

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 0,50 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 1,00 0,41 1,36

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 0,35 2,32

Sosyal 40 9 13 5,75 14 1,92 1,85 7,61

Matematik 30 18 1 17,75 59 17,75 17,63 11,30

Toplam: 130 52 19 47,25 36 57,75 59,68 48,64

Türkçe aCCDCECEBBAAECdDCAbdBBCbACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Sosyal bceeCcdBBdedeEdEeb CCBE                 

Cevap Anahtarı B ADCBCDABBEDBCEBEADACCBEADCAEBDECABDAECDC

Matematik C  B DCBA   CDCCBEAEAC bB B   

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 2 6 25
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 3 6 30

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 2 0 25
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 1 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN ARSLAN 0 11-N

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,123 268,840 1 87 87 188 323

SÖZ 239,689 0,000 1 70 70 212 461

SAY 300,937 0,000 1 83 83 145 229

EA 337,011 0,000 1 101 101 185 310

Katılımlar: 1 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 23,75 23,19 19,14

Matematik 30 12 8 10,00 33 10,00 17,63 11,30

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,25 4,69 2,93

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,50 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 5,65 3,48

Fen 30 21 8 19,00 63 19,00 17,00 10,59

Toplam: 130 58 21 52,75 41 52,75 59,68 48,64

Türkçe DCADABdCDbCeDCCECCDCECEBBAdECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAaACbddcB   C     CBAAe ab 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dDEa dADEDDAbDEbBABCBDEEbBDabC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 8 40

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ARSEN KALEM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,652 268,840 26 29 29 53 77

SÖZ 260,348 0,000 18 19 19 144 349

SAY 409,351 0,000 32 35 35 42 47

EA 442,325 0,000 19 21 21 23 27

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 24 3 23,25 78 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 24 6 22,50 75 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 76 11 73,25 56 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCdDABBCDACDDCCECCDCECEBBbAECB

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAcAC eB BECECDEc DCBAACCCDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dDEdEBADdDDACDEEBABbBDEECaDCcC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 24 3 80

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA YALINCAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,040 268,840 69 74 74 147 244

SÖZ 235,557 0,000 72 79 79 222 479

SAY 340,720 0,000 65 70 70 99 143

EA 372,499 0,000 65 71 71 107 167

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 17 1 16,75 56 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,63 5,65 3,48

Fen 30 20 8 18,00 60 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 61 13 57,75 44 59,79 59,68 48,64

Türkçe aCCDCECEBBA ECdD ADABBCDACcDaC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik C  eADCBAAC  D CBE EAC    BE  

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen dbDbDeDEd EBcBCDACcEBDeACBDE C

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 1 57

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 5 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARDA KANAT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,940 268,840 1 1 1 8 15

SÖZ 267,234 0,000 12 13 13 134 320

SAY 463,584 0,000 4 4 4 5 5

EA 485,450 0,000 1 1 1 1 1

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 29 1 28,75 96 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 29 0 29,00 97 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,63 5,65 3,48

Fen 30 26 4 25,00 83 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 84 5 82,75 64 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAEACDABDBECECD BADCBAACCCDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dDEBdBADbDDACDEEBABCBDEECBDCcC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 29 0 97

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CENGİZ MERT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,439 268,840 10 10 10 21 31

SÖZ 267,879 0,000 11 12 12 133 319

SAY 443,006 0,000 21 23 23 24 24

EA 445,299 0,000 18 20 20 21 24

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 23,21 23,19 19,14

Edebiyat 10 0 0 0,00 0 0,48 0,45 1,71

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 0,49 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,42 0,41 1,36

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,18 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,38 0,35 2,32

Sosyal 40 5 0 5,00 13 1,94 1,85 7,61

Matematik 30 28 0 28,00 93 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,63 5,65 3,48

Fen 30 24 5 22,75 76 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 82 10 79,50 61 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDdECEBBAAECdDCdDbBdCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Sosyal            BCE E D                      

Cevap Anahtarı B ADCBCDABBEDBCEBEADACCBEADCAEBDECABDAECDC

Matematik CD BADCBAACCCDCCB AEACDABDBECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen dAD DdDEaEEBABCDbCDEBDCcCBDEEC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 5 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 28 0 93

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRCİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,007 268,840 8 8 8 19 29

SÖZ 267,234 0,000 12 13 13 134 320

SAY 445,899 0,000 18 20 20 21 21

EA 470,410 0,000 4 4 4 4 4

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 29 1 28,75 96 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 27 2 26,50 88 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 26 4 25,00 83 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 82 7 80,25 62 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEBBAAECdDCADABBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik eD BbDCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BADEDdDEdEEBABCDACDEaDCcCBDEEC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 27 2 90

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİRHAN KAYAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,905 268,840 5 5 5 15 25

SÖZ 260,348 0,000 18 19 19 144 349

SAY 456,149 0,000 7 8 8 9 9

EA 461,877 0,000 8 8 8 8 8

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 27 2 26,50 88 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,63 5,65 3,48

Fen 30 27 2 26,50 88 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 82 6 80,50 62 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEBBbAECBDCADABBCDcCDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CDEBADCBAAbCCD CBEAcACDABDBECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BA EDCDEaEEBABCeACDEBDCACBDEEC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 27 2 90

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 1 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 10 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EFE MUSTAFAOĞLU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,398 268,840 18 20 20 36 50

SÖZ 238,312 0,000 71 78 78 221 475

SAY 456,143 0,000 8 9 9 10 10

EA 429,246 0,000 29 32 32 35 43

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 23,21 23,19 19,14

Edebiyat 10 1 0 1,00 10 0,48 0,45 1,71

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,49 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,42 0,41 1,36

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,18 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,38 0,35 2,32

Sosyal 40 1 0 1,00 3 1,94 1,85 7,61

Matematik 30 27 1 26,75 89 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,63 5,65 3,48

Fen 30 27 3 26,25 88 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 79 10 76,50 59 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCcDABBCDcCDDbCECCDCECcBBbAECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Sosyal B                                       

Cevap Anahtarı A BBEADCBCDAEADACDBCEBDCAEBDCBEAABDECDCAEC

Matematik CBEAEACDABDBECECD BAeCBAACCCD 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dDEBEBADbDDACDEEBABCBDEECaDCAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 1 0 13
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 27 1 90

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÖZGÜR KIRCI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 222,895 268,840 113 121 121 288 593

SÖZ 191,485 0,000 116 124 124 293 622

SAY 211,219 0,000 106 114 114 249 462

EA 271,259 0,000 113 121 121 275 514

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 12 12 9,00 30 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 0 0 0,00 0 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,63 5,65 3,48

Fen 30 8 9 5,75 19 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 38 33 29,75 23 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCdDdBdCDcCDDCCECdbCcbaBBeAdCd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik aBEAEAC ABadaCda   eDCBdc dde 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dD d cc da          BDEEaaDaAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 12 40

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 6 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ATMIŞDÖRT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,708 268,840 39 42 42 83 120

SÖZ 424,341 0,000 1 1 1 1 1

SAY 188,706 0,000 107 116 116 259 497

EA 347,539 0,000 84 90 90 155 262

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 23,21 23,19 19,14

Edebiyat 10 8 2 7,50 75 0,48 0,45 1,71

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 0,49 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 0,42 0,41 1,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 0,18 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 0,38 0,35 2,32

Sosyal 40 34 6 32,50 81 1,94 1,85 7,61

Matematik 30 15 13 11,75 39 17,65 17,63 11,30

Toplam: 130 74 24 68,00 52 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADAcBCDdCDDCCaCCDCECEBBAcECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Sosyal BBEAcCBdDAEADACDBCEBDCAbaeCBcAABDECDCAEC

Cevap Anahtarı A BBEADCBCDAEADACDBCEBDCAEBDCBEAABDECDCAEC

Matematik CBEAdACbABbcdCEaa abDCB ACadcb

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 6 2 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 10 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 5 3 63
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 5 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 15 13 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÇENTE 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 206,032 268,840 116 125 125 298 626

SÖZ 99,209 0,000 118 127 127 340 704

SAY 272,097 0,000 89 95 95 181 305

EA 125,323 0,000 118 127 127 311 671

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 15 -1,75 -6 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 6 9 3,75 13 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 2 5,50 55 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,63 5,65 3,48

Fen 30 22 5 20,75 69 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 30 29 22,75 18 59,79 59,68 48,64

Türkçe bb  dca bA          bCaeddcbaa

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik Ca  cACad  d b      aCB  b Cb 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDEd aA EDDeCDEEBABCBDE CBDeAe

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 0 4 0
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 8 1 3 13
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 5 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 6 9 20

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 2 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL AKÇAKOCA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,465 268,840 33 36 36 68 98

SÖZ 213,521 0,000 108 116 116 277 576

SAY 443,090 0,000 20 22 22 23 23

EA 397,831 0,000 54 58 58 75 104

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 4 19,00 63 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 26 2 25,50 85 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 0 7,00 70 5,63 5,65 3,48

Fen 30 26 1 25,75 86 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 72 7 70,25 54 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCdDABBCDcdbDCCECCDC CEBB     

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAEACDABDBECECD dA CBAAbCCDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDEdEBADEDDACDEEBABCBDE CBDC  

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 2 87

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 0 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TOK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,479 268,840 42 45 45 87 126

SÖZ 239,689 0,000 64 70 70 212 461

SAY 395,932 0,000 38 41 41 51 63

EA 400,179 0,000 49 52 52 67 93

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 21 2 20,50 68 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 2 5,50 55 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,63 5,65 3,48

Fen 30 24 4 23,00 77 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 70 11 67,25 52 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCDcCDDCCECCDCEbEBBAebCd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAEACDAB BaCEC  B DCBA b  DC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDEeEB  dDDeCDEEBABCBDEECBDdAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 2 70

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 2 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASEL KELEKÇİBAŞI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,175 268,840 37 40 40 75 108

SÖZ 239,689 0,000 64 70 70 212 461

SAY 404,684 0,000 36 39 39 46 53

EA 436,275 0,000 23 26 26 29 34

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 27 2 26,50 88 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,63 5,65 3,48

Fen 30 21 9 18,75 63 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 73 16 69,00 53 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEBBAAECdDCdDdBBCDdCDDaC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CDEBADCBAACCCcCCBEAEACDbB BECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BbDdDCDEeEEBcBCDACcEaDaACBcEEb

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 27 2 90

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİN KELEKÇİBAŞI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,868 268,840 6 6 6 16 26

SÖZ 260,348 0,000 18 19 19 144 349

SAY 454,457 0,000 10 11 11 12 12

EA 467,893 0,000 5 5 5 5 5

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 28 2 27,50 92 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 0 9,00 90 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,63 5,65 3,48

Fen 30 26 2 25,50 85 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 82 6 80,50 62 59,79 59,68 48,64

Türkçe aCCDCECEBBAAECBDCdDABBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CDEBADCBAAbCCDCCBEAaACDABDBECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BADcDCDEBEEBABCD CDEBDCc BDEEC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 28 2 93

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 0 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ÖZBEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,495 268,840 105 113 113 259 486

SÖZ 239,689 0,000 64 70 70 212 461

SAY 222,297 0,000 103 111 111 237 429

EA 321,971 0,000 101 108 108 212 364

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 9 6 7,50 25 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 4 2 3,50 35 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 2 2 1,50 15 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 5,63 5,65 3,48

Fen 30 11 6 9,50 32 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 45 17 40,75 31 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECcBBccECdDCADbBBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik C  c  CeA    c  d AaAC Ad B  E

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen B  EDd  cE BA   eb   D cCBcE C

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 6 30

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 2 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 2 2 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 2 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAY AKSOY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,253 268,840 59 64 64 128 196

SÖZ 242,443 0,000 60 66 66 206 452

SAY 353,369 0,000 59 64 64 88 121

EA 402,089 0,000 48 51 51 66 90

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 21 3 20,25 68 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 8 1 7,75 78 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 5,63 5,65 3,48

Fen 30 19 8 17,00 57 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 65 14 61,50 47 59,79 59,68 48,64

Türkçe DC DABBCDdCDDeCECCDCEC BBAAECa

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAEAC bBDBEeEC  d DCB AC CDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dDEd BADaDD CDEbBABCBDE baDdbC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 3 70

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 1 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL BÖRKLÜ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,026 268,840 28 31 31 59 87

SÖZ 254,839 0,000 32 33 33 163 382

SAY 408,869 0,000 33 36 36 43 48

EA 430,986 0,000 27 30 30 33 39

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 23 2 22,50 75 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 7 1 6,75 68 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,63 5,65 3,48

Fen 30 24 3 23,25 78 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 74 7 72,25 56 59,79 59,68 48,64

Türkçe aCCDCECEBBbAECBDC DABBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CD B DCBA CCCbCCBEAEAC bB BECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen  ADEDCD dEEBABCDACDEaDCc BDEEC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 23 2 77

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 1 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA ÇALIŞKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,989 268,840 94 100 100 225 398

SÖZ 228,671 0,000 80 87 87 235 506

SAY 282,866 0,000 84 90 90 165 269

EA 321,853 0,000 102 109 109 213 366

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 11 5 9,75 33 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 2 6 0,50 5 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 5,63 5,65 3,48

Fen 30 18 9 15,75 53 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 52 19 47,25 36 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDC C BBAAECdDddDABdCDdCDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik C   A CBeA a D  Bd  AC dB Bb  

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen d DbDebb dEBcBCDcCcEBDCACBDE C

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 5 37

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 6 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 0 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA HAZAN ALTINOVA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,636 268,840 3 3 3 10 17

SÖZ 253,461 0,000 37 38 38 169 392

SAY 477,703 0,000 2 2 2 3 3

EA 466,879 0,000 6 6 6 6 6

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 29 1 28,75 96 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,63 5,65 3,48

Fen 30 28 2 27,50 92 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 84 6 82,50 63 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDdECEBBAAECdDCdDABBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CDEBADCBAACCCDCCBEAEACbABDBECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BADEDdDEeEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 29 1 97

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 10 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KIRMIZIKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,995 268,840 31 34 34 63 92

SÖZ 253,461 0,000 37 38 38 169 392

SAY 406,663 0,000 35 38 38 45 51

EA 423,263 0,000 33 36 36 43 51

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 23 6 21,50 72 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,63 5,65 3,48

Fen 30 25 5 23,75 79 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 75 14 71,50 55 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABdCDcCDDaCECCDCECEBBAAECB

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAaAC bBDcaCECDdBADCBAACCCDb

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dDEacBADEDeACDEEBABCBDEECBDCcC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 23 6 77

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE YILMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,205 268,840 97 104 104 234 419

SÖZ 267,234 0,000 12 13 13 134 320

SAY 229,045 0,000 100 107 107 227 409

EA 347,285 0,000 85 91 91 159 267

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 29 0 29,00 97 23,21 23,19 19,14

Edebiyat 10 0 1 -0,25 -3 0,48 0,45 1,71

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,49 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,42 0,41 1,36

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,18 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,38 0,35 2,32

Sosyal 40 0 1 -0,25 -1 1,94 1,85 7,61

Matematik 30 6 1 5,75 19 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 3 7 1,25 13 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 3 1 2,75 28 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,63 5,65 3,48

Fen 30 14 9 11,75 39 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 49 11 46,25 36 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCD CDDCCECCDCECEBBAAECB

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Sosyal  d                                      

Cevap Anahtarı A BBEADCBCDAEADACDBCEBDCAEBDCBEAABDECDCAEC

Matematik C EAdAC              C        

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen bDcdcdcDdD   D  B BdBDcECB CAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 0 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 6 1 20

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 7 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 3 1 30

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY KUMRAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,159 268,840 102 109 109 245 438

SÖZ 217,653 0,000 106 114 114 273 571

SAY 271,152 0,000 91 97 97 183 310

EA 309,703 0,000 104 112 112 232 412

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 11 4 10,00 33 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 3 1 2,75 28 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 8 1 7,75 78 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 5,63 5,65 3,48

Fen 30 15 3 14,25 48 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 47 12 44,00 34 59,79 59,68 48,64

Türkçe dCdbCEC BBA E dDC DdBBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik Cb a bCBA  CCb CB   AC       E

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen  Ae DC    EBAB DAaDE De CB   C

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 1 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 4 37

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 1 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 1 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 1 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BER*A NAZLI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,569 268,840 95 102 102 231 409

SÖZ 225,916 0,000 88 95 95 244 523

SAY 280,256 0,000 86 92 92 170 279

EA 333,480 0,000 97 104 104 191 320

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 15 11 12,25 41 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 3 5 1,75 18 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,63 5,65 3,48

Fen 30 16 11 13,25 44 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 54 29 46,75 36 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECcBBAdECdDCcDABBdDcCDDbC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CbE  aCcAACaa  CBaAbcCbABaBEeE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BcDbDdbd  EBABeDeCcEaDCdCB EEe

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 15 11 50

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ATAMAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,968 268,840 88 94 94 208 357

SÖZ 239,689 0,000 64 70 70 212 461

SAY 283,837 0,000 83 89 89 164 268

EA 358,067 0,000 73 79 79 126 215

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 15 6 13,50 45 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 7 2 6,50 65 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 5,63 5,65 3,48

Fen 30 16 12 13,00 43 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 56 23 50,25 39 59,79 59,68 48,64

Türkçe cCCDCECEBBAAECdDCdDABdCDcCDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CD e bCB e   bCCBEAcACbAB B  E

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BcDaD DddEbc BCDACDEaDacCBbcEa

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 15 6 50

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 2 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 6 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKCAN GÜNGÖR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,746 268,840 36 39 39 72 102

SÖZ 225,916 0,000 88 95 95 244 523

SAY 427,281 0,000 28 30 30 32 35

EA 407,176 0,000 43 46 46 58 76

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 25 2 24,50 82 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 25 4 24,00 80 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 73 13 69,75 54 59,79 59,68 48,64

Türkçe aCCDCECEBBAAECdDCdDeBdCDdCDDaC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CD B bCBAACCCDCCBEAEACDbB BECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen cADbDCDE EEBABCDACDEabCACBDEEC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 2 83

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 2 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRU AKİDE 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,544 268,840 109 117 117 271 509

SÖZ 225,916 0,000 88 95 95 244 523

SAY 227,756 0,000 101 108 108 228 412

EA 307,912 0,000 105 113 113 237 417

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 11 12 8,00 27 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 2 7 0,25 3 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 3 6 1,50 15 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 13 15 9,25 31 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 47 34 38,50 30 59,79 59,68 48,64

Türkçe aCCbCECdBBAAdadDCADABdCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CD B bCaed ddb CBb EAC eB Baec

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen B DdbbedcacaABdc eDdBDdACBDdEC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 12 37

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 7 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 3 6 30

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET BOZKONT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,885 268,840 41 44 44 85 123

SÖZ 246,575 0,000 50 53 53 190 428

SAY 389,959 0,000 40 43 43 57 69

EA 425,257 0,000 30 33 33 37 45

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 24 3 23,25 78 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 4 1 3,75 38 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 5,63 5,65 3,48

Fen 30 20 3 19,25 64 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 70 10 67,50 52 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEBBAAEeBDCdDAcBCDdCDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CD BA CBAACCCDCCBE cACDeBaBECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen     DCD dEEBABCDAeDEBDC CBDE d

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 24 3 80

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 1 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 1 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA S*I TOPRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,878 268,840 66 71 71 139 230

SÖZ 260,348 0,000 18 19 19 144 349

SAY 316,242 0,000 72 77 77 124 188

EA 398,709 0,000 52 55 55 72 99

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 17 4 16,00 53 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 6 3 5,25 53 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,63 5,65 3,48

Fen 30 18 10 15,50 52 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 63 16 59,00 45 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEBBAdECdDCADABBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik C   ADCBeA C D CBEAbAC  BcB Cc

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen deDEDCDacEEBcBCD CccaDeA BDEbC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 4 57

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 6 3 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DAŞDÖĞEN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,360 268,840 7 7 7 17 27

SÖZ 253,461 0,000 37 38 38 169 392

SAY 459,879 0,000 6 7 7 8 8

EA 459,359 0,000 10 10 10 10 10

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 28 2 27,50 92 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 10 0 10,00 100 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,63 5,65 3,48

Fen 30 27 2 26,50 88 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 82 7 80,25 62 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEaBAAdCdDCADABBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDeBDBcCE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BADEDCDEBEEdABCDACDEaDCACBDE C

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 28 2 93

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 10 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DENİZ KALE 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 215,329 268,840 115 123 123 296 610

SÖZ 213,521 0,000 108 116 116 277 576

SAY 164,905 0,000 113 122 122 282 547

EA 285,031 0,000 111 119 119 267 480

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 4 19,00 63 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 9 9 6,75 23 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 3 6 1,50 15 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 0 0 0,00 0 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 5,63 5,65 3,48

Fen 30 3 6 1,50 5 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 32 19 27,25 21 59,79 59,68 48,64

Türkçe aCADAcBCDACcDCCcCCDCE E B  E  

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBaAaeCDbe Bde Ce   DC      e 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen ea dEBceaD                    

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 2 0 50
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 0 20

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 9 30

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 6 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİP 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,091 268,840 30 33 33 62 91

SÖZ 219,030 0,000 100 108 108 266 563

SAY 442,964 0,000 22 24 24 25 25

EA 409,170 0,000 41 44 44 55 71

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 27 3 26,25 88 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 26 4 25,00 83 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 75 15 71,25 55 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCdDeaBCDdCDDCCECCDCECEBBcAaad

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAEACDcBDBcCECDEBADbBAACCCDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CbEBEBADEDDbCDEEBABCBDEEaBDeAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 4 20

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 27 3 90

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA NAZ KOCA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,014 268,840 80 85 85 183 311

SÖZ 381,390 0,000 5 5 5 7 8

SAY 145,060 0,000 116 125 125 295 579

EA 317,172 0,000 103 110 110 218 383

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 3 25,25 84 23,21 23,19 19,14

Edebiyat 10 8 1 7,75 78 0,48 0,45 1,71

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 0,49 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 0,42 0,41 1,36

Felsefe 5 4 0 4,00 80 0,18 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 0,38 0,35 2,32

Sosyal 40 25 6 23,50 59 1,94 1,85 7,61

Matematik 30 6 4 5,00 17 17,65 17,63 11,30

Toplam: 130 57 13 53,75 41 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCDdCDDCCcCCDCEC BBAAECa

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Sosyal BBE cCBCDA    CD  EBDCAaaDCeacABD CD AEC

Cevap Anahtarı A BBEADCBCDAEADACDBCEBDCAEBDCBEAABDECDCAEC

Matematik CB   ACbdB     e    cC        

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 6 1 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 4 0 40

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 5 3 63
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 4 0 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 6 4 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE DEMİREL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,177 268,840 13 14 14 27 39

SÖZ 246,575 0,000 50 53 53 190 428

SAY 455,162 0,000 9 10 10 11 11

EA 459,849 0,000 9 9 9 9 9

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 29 0 29,00 97 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,63 5,65 3,48

Fen 30 25 4 24,00 80 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 80 8 78,00 60 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCDACDDbCaCCDCECcBBAAECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAEAC ABDBECECDEBADCBAACCCDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dDEeEBADEDDACDEEBABCBDEECaDa C

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 29 0 97

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİRCİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,363 268,840 67 72 72 143 239

SÖZ 268,873 0,000 10 11 11 131 314

SAY 300,255 0,000 78 84 84 147 231

EA 293,447 0,000 109 117 117 257 464

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 3 18,25 61 23,21 23,19 19,14

Edebiyat 10 6 1 5,75 58 0,48 0,45 1,71

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 0,49 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 0,42 0,41 1,36

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,18 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,38 0,35 2,32

Sosyal 40 13 8 11,00 28 1,94 1,85 7,61

Matematik 30 9 0 9,00 30 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 5 1 4,75 48 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 21 5 19,75 66 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 62 16 58,00 45 59,79 59,68 48,64

Türkçe    DA BCDbCDDCC aCDCE  BBAA Cd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Sosyal Ba ADCB  Ac   C   Ea bb    Bac     DeAEC

Cevap Anahtarı A BBEADCBCDAEADACDBCEBDCAEBDCBEAABDECDCAEC

Matematik CB AEAC A  B         C        

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CD dEB   DDACDcEBABbBDEbCaDCAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 0 67
CÜMLEDE ANLAM 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 8 5 1 63
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 5 0 63
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 2 2 20

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 1 2 13
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 0 30

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 1 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR ÖZTÜRK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,785 268,840 83 89 89 196 336

SÖZ 213,521 0,000 108 116 116 277 576

SAY 327,324 0,000 66 71 71 108 159

EA 348,199 0,000 81 87 87 151 256

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 19 7 17,25 58 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 6 2 5,50 55 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 18 10 15,50 52 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 58 25 51,75 40 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCcCEacBedAECBDdAD BBCDdCbDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CDcc cCBAACCCD CBcAdAC bBbB CE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen cbDbDCDbdabB BbD CDEBcCcCBDEEC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 19 7 63

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 6 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 6 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR PAL ABIYIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,388 268,840 101 108 108 238 424

SÖZ 220,375 0,000 99 107 107 264 559

SAY 271,982 0,000 90 96 96 182 306

EA 343,400 0,000 87 93 93 166 279

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 23,21 23,19 19,14

Edebiyat 10 0 0 0,00 0 0,48 0,45 1,71

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 0,49 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,42 0,41 1,36

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,18 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,38 0,35 2,32

Sosyal 40 0 1 -0,25 -1 1,94 1,85 7,61

Matematik 30 16 5 14,75 49 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 4 4 3,00 30 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 5,63 5,65 3,48

Fen 30 12 7 10,25 34 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 50 19 45,25 35 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEBBbAEbdDC DABeCDbCDb C

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Sosyal                  a                      

Cevap Anahtarı B ADCBCDABBEDBCEBEADACCBEADCAEBDECABDAECDC

Matematik C ac bCB    CDCCcaAEAC AB BEC 

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BADaDdDEe bB eda CDE D   B    

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 5 53

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 4 4 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 0 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AKAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,689 268,840 106 114 114 266 500

SÖZ 225,916 0,000 88 95 95 244 523

SAY 227,718 0,000 102 109 109 229 413

EA 301,896 0,000 108 116 116 244 436

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 8 4 7,00 23 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 5 2 4,50 45 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 5 2 4,50 45 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 5,63 5,65 3,48

Fen 30 13 8 11,00 37 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 44 19 39,25 30 59,79 59,68 48,64

Türkçe aCaDCECdBBAAEadDCADABBCDdCcDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik       CB     D dc AdACDb  B   

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen aAD DbDE   BABCb  cEB e aB cEa

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 8 4 27

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 2 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 5 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 4 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ADIGÜZEL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,788 268,840 73 78 78 159 269

SÖZ 206,635 0,000 113 121 121 287 601

SAY 355,709 0,000 54 58 58 82 111

EA 344,177 0,000 86 92 92 164 276

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 19 4 18,00 60 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 1 5,75 58 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 21 6 19,50 65 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 60 19 55,25 43 59,79 59,68 48,64

Türkçe DC DABBCcdCcDCCaCCbdECEBBAAdad

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAEACDec BECEC    bCB Ae CDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CD dE  DEDbACDEbBABaBDdECBDeAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 19 4 63

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 1 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ARDA KUL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,063 268,840 47 50 50 95 139

SÖZ 254,839 0,000 32 33 33 163 382

SAY 372,441 0,000 48 51 51 70 88

EA 399,402 0,000 50 53 53 69 95

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 18 3 17,25 58 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 8 1 7,75 78 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,63 5,65 3,48

Fen 30 24 5 22,75 76 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 69 10 66,50 51 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEBBbAECBDC DABBCDbCDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik C c A CB A  CDCCBEAEACbbB B C 

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen dADbDCDEdEEBcB DACDEaDCACBDEEC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 3 60

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 1 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK SÖNMEZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,358 268,840 58 62 62 125 189

SÖZ 230,048 0,000 79 86 86 234 501

SAY 373,971 0,000 46 49 49 68 85

EA 395,752 0,000 55 59 59 76 106

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 23 5 21,75 73 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,63 5,65 3,48

Fen 30 21 9 18,75 63 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 67 18 62,50 48 59,79 59,68 48,64

Türkçe DeADABBCDcCDDdCECCDC CcBB AEC 

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAEAC AeDBECECD BAbCBAACdCcb

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dDdeEBADEDDACDEbBABaBcEECBDabb

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 0 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 23 5 77

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇATMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,066 268,840 38 41 41 76 109

SÖZ 219,030 0,000 100 108 108 266 563

SAY 430,068 0,000 27 29 29 30 32

EA 409,170 0,000 41 44 44 55 71

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 27 3 26,25 88 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 24 6 22,50 75 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 73 17 68,75 53 59,79 59,68 48,64

Türkçe aCCDCEbcBBAAbCdDCADAeBCDcCDDeC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CDEcADCBAAaCCDCCBEAEACDAdDBECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BeDbDCDceEEBABCDACDEaDdACBDEEC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 27 3 90

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ATATOPRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,977 268,840 11 12 12 24 35

SÖZ 253,461 0,000 37 38 38 169 392

SAY 454,097 0,000 11 12 12 13 13

EA 438,303 0,000 22 25 25 28 32

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 25 4 24,00 80 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,63 5,65 3,48

Fen 30 29 1 28,75 96 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 81 8 79,00 61 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCDACDDCCdCCDCEbEBBbAECB

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAEACDABDBaCECDcBAeCBc CCCDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDbBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 4 83

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 10 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN AYYILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,066 268,840 21 23 23 41 57

SÖZ 254,839 0,000 32 33 33 163 382

SAY 432,338 0,000 24 26 26 27 29

EA 446,026 0,000 16 18 18 19 21

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 26 4 25,00 83 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 5,63 5,65 3,48

Fen 30 25 4 24,00 80 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 78 10 75,50 58 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCDdCDDCCECCDCEC BBAAECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik aBEAEACDABDBdCECDbcADCBAACCCDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dDEeEdADbDDACDEEBABCBDE CBDCAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 4 87

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 0 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,044 268,840 108 116 116 270 508

SÖZ 301,916 0,000 8 8 8 82 152

SAY 136,978 0,000 118 127 127 301 599

EA 273,810 0,000 112 120 120 273 502

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 23,21 23,19 19,14

Edebiyat 10 4 6 2,50 25 0,48 0,45 1,71

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 0,49 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 0,42 0,41 1,36

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,18 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 0,38 0,35 2,32

Sosyal 40 19 16 15,00 38 1,94 1,85 7,61

Matematik 30 5 5 3,75 13 17,65 17,63 11,30

Toplam: 130 46 29 38,75 30 59,79 59,68 48,64

Türkçe cCCDeECcBBbAbadDbADABBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Sosyal beCBabABadeeaEBEcDAaCadAaCAaBe    DAECD 

Cevap Anahtarı B ADCBCDABBEDBCEBEADACCBEADCAEBDECABDAECDC

Matematik  c    dd     D   E cAC b     E

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 4 20

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 3 5 38
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 4 4 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 4 0 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 5 17



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN ELBELİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,937 268,840 23 25 25 47 68

SÖZ 307,710 0,000 7 7 7 70 126

SAY 359,871 0,000 51 54 54 78 105

EA 393,673 0,000 57 62 62 82 112

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 23,21 23,19 19,14

Edebiyat 10 4 0 4,00 40 0,48 0,45 1,71

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 0,49 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 0,42 0,41 1,36

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,18 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,38 0,35 2,32

Sosyal 40 12 4 11,00 28 1,94 1,85 7,61

Matematik 30 19 4 18,00 60 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 22 8 20,00 67 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 79 20 74,00 57 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCdDABBCDcCDDaCECCDCECEBBAAECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Sosyal BB  DC    E DbCD  EaeCAEc               

Cevap Anahtarı A BBEADCBCDAEADACDBCEBDCAEBDCBEAABDECDCAEC

Matematik CacAEACcABDBECEC  B DCe A  CD 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dDEcEdADaDDACDcEdABCBDEECaDaAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 3 0 38
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 0 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 5 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 3 2 38
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 19 4 63

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM EMİR UZUN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,416 268,840 9 9 9 20 30

SÖZ 260,348 0,000 18 19 19 144 349

SAY 451,820 0,000 14 15 15 16 16

EA 475,413 0,000 3 3 3 3 3

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 29 1 28,75 96 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,63 5,65 3,48

Fen 30 25 5 23,75 79 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 82 8 80,00 62 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEBBAAECBDdADABBCDdCDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CDEBAeCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen dADEDdDEBEEBABCDACDEaDbACBDEaC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 29 1 97

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,556 268,840 104 112 112 251 454

SÖZ 220,407 0,000 98 106 106 262 555

SAY 263,535 0,000 93 99 99 191 336

EA 332,669 0,000 98 105 105 193 325

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 16 11 13,25 44 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 4 4 3,00 30 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 3 6 1,50 15 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 5,63 5,65 3,48

Fen 30 13 12 10,00 33 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 51 30 43,50 33 59,79 59,68 48,64

Türkçe bCCDCECEBBAbcCaDCdD BBCDACDeaC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik Ce d aCBe bCCcbCBaAbACbABcBECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen eAD Ddb eEbBeBCe bccB aACBDEd 

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 11 53

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 4 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 3 6 30

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE DEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,372 268,840 72 77 77 155 263

SÖZ 390,806 0,000 4 4 4 5 6

SAY 149,910 0,000 115 124 124 292 572

EA 337,045 0,000 94 100 100 184 309

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 23,21 23,19 19,14

Edebiyat 10 7 3 6,25 63 0,48 0,45 1,71

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,49 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 0,42 0,41 1,36

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,18 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 0,38 0,35 2,32

Sosyal 40 26 11 23,25 58 1,94 1,85 7,61

Matematik 30 8 9 5,75 19 17,65 17,63 11,30

Toplam: 130 62 22 56,50 43 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCDACcDCCECCDCECEBBAAECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Sosyal BBdADCBdbAccDACe aEBDCbEBDCebc BD CDCAEC

Cevap Anahtarı A BBEADCBCDAEADACDBCEBDCAEBDCBEAABDECDCAEC

Matematik bBEcdACeeB B d      cCdA    b 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 5 3 63
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 6 2 75
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 5 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 8 9 27



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZSOY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,430 268,840 68 73 73 145 241

SÖZ 221,785 0,000 95 103 103 258 549

SAY 353,518 0,000 58 63 63 87 120

EA 355,432 0,000 76 82 82 133 228

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 18 5 16,75 56 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 5,63 5,65 3,48

Fen 30 22 6 20,50 68 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 62 17 57,75 44 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCEec BAAdadDCADABBCDcCDD C

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik C cd  CBAA C b CBEAaACDAB BaCE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BcDEDCDEacEBcBCDACDEeDC CBcE C

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 5 60

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAADET YAVUZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,552 268,840 56 60 60 123 183

SÖZ 247,952 0,000 49 52 52 187 421

SAY 355,237 0,000 55 59 59 83 112

EA 369,812 0,000 66 72 72 110 176

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 3 25,25 84 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 15 5 13,75 46 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,63 5,65 3,48

Fen 30 25 4 24,00 80 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 66 12 63,00 48 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEBBAAEadDCAD BBCDdCDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik Ca  dbCBc   CDCCB  EAC AB BaC 

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BADEDCDEdEEBABCDdCDEBaC CBDEEe

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 15 5 50

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YILMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,145 268,840 12 13 13 26 37

SÖZ 253,461 0,000 37 38 38 169 392

SAY 453,885 0,000 12 13 13 14 14

EA 459,359 0,000 10 10 10 10 10

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 28 2 27,50 92 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,63 5,65 3,48

Fen 30 26 4 25,00 83 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 81 9 78,75 61 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCdDABBCDACDDCCECCDdECEBBbAECB

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAaACDABDBECECDEcADCBAACCCDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dDEdEBADaDDACDEEBABCBbEECBDCAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 28 2 93

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AKPOLAT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 199,692 268,840 117 126 126 300 638

SÖZ 205,258 0,000 114 122 122 288 602

SAY 140,170 0,000 117 126 126 298 592

EA 228,167 0,000 116 124 124 296 599

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 3 16 -1,00 -3 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 2 8 0,00 0 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 5 5 3,75 38 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 5,63 5,65 3,48

Fen 30 10 20 5,00 17 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 33 46 21,50 17 59,79 59,68 48,64

Türkçe eCADbBBCDcCDDCCcCCDCECaeBAcaad

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik dabAdeebbc      c  Acdd db Cc 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen daEeacAbabDdebEcBAdCBbcEdaeaeC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 4 20

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 16 10

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 8 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 5 5 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 7 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ARDA ÖZKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,592 268,840 111 119 119 282 553

SÖZ 202,154 0,000 115 123 123 291 607

SAY 218,604 0,000 105 113 113 244 443

EA 269,062 0,000 114 122 122 277 520

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 23,21 23,19 19,14

Edebiyat 10 0 0 0,00 0 0,48 0,45 1,71

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,49 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,42 0,41 1,36

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,18 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,38 0,35 2,32

Sosyal 40 1 0 1,00 3 1,94 1,85 7,61

Matematik 30 9 6 7,50 25 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 3 5 1,75 18 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 6 2 5,50 55 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 5,63 5,65 3,48

Fen 30 12 13 8,75 29 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 40 27 33,25 26 59,79 59,68 48,64

Türkçe c CDCEC BBceE dDd DABBCDAdcDeC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Sosyal                                     E   

Cevap Anahtarı B ADCBCDABBEDBCEBEADACCBEADCAEBDECABDAECDC

Matematik C d d CB  C dc  B   AC Ac c  E

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen  cD DaDddbbB BCDAeD aDed daEcC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83
CÜMLEDE ANLAM 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 3 20

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 1 0 20

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 6 30

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 6 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 6 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ŞENGÜL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,765 268,840 100 107 107 237 423

SÖZ 267,234 0,000 12 13 13 134 320

SAY 220,799 0,000 104 112 112 242 437

EA 356,106 0,000 75 81 81 130 223

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 29 1 28,75 96 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 9 6 7,50 25 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 5 2 4,50 45 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 4 3 3,25 33 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 5,63 5,65 3,48

Fen 30 12 10 9,50 32 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 50 17 45,75 35 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCDAeDDCCECCDCECEBBAAECB

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAcAC ba e e C     CB     c 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CD dEeAD  D Cc bBcB BDa  aDece

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 6 30

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 2 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 4 3 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 5 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENVER YİĞİT BERAZİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,354 268,840 70 75 75 149 250

SÖZ 219,030 0,000 100 108 108 266 563

SAY 352,665 0,000 60 65 65 89 122

EA 359,538 0,000 72 78 78 125 211

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 19 4 18,00 60 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,63 5,65 3,48

Fen 30 21 8 19,00 63 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 62 20 57,00 44 59,79 59,68 48,64

Türkçe EaCDCabEBBAAECdDCdDAedCDACaDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CD   bCBeAC Cc CBEAdACDAB B CE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen Bb dDCDEeEEBABdDbCDEaDCdCBDEaC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 19 4 63

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DENİZ YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,185 268,840 51 54 54 104 152

SÖZ 219,030 0,000 100 108 108 266 563

SAY 407,489 0,000 34 37 37 44 49

EA 416,690 0,000 39 42 42 49 61

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 28 2 27,50 92 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,63 5,65 3,48

Fen 30 20 9 17,75 59 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 70 19 65,25 50 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABdCDACDDCCaCCDCECaBBbebad

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAEACDABDBbCECDcBADCBAACCCDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDEdccAcdDbACDEbcABCBDE CBDaAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 5 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 28 2 93

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 5 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ETKA TURGUT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,121 268,840 75 80 80 166 283

SÖZ 246,575 0,000 50 53 53 190 428

SAY 306,313 0,000 75 80 80 136 211

EA 366,601 0,000 67 73 73 113 185

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 16 10 13,50 45 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,63 5,65 3,48

Fen 30 19 10 16,50 55 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 61 24 55,00 42 59,79 59,68 48,64

Türkçe cCCDCECEBBAcEadDCADABBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik Cb c DCBAACa cbCdEAdACDba BaCE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen cAD DdbEBEEBcBCDcCDEaDCbCBbEbb

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 10 53

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 5 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM MIHLAYANLAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,569 268,840 57 61 61 124 186

SÖZ 219,030 0,000 100 108 108 266 563

SAY 386,576 0,000 41 44 44 59 74

EA 398,642 0,000 53 56 56 73 100

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 25 2 24,50 82 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 5,63 5,65 3,48

Fen 30 20 8 18,00 60 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 67 18 62,50 48 59,79 59,68 48,64

Türkçe dCCDCECcBBAdECdDCdDABBCDbCcDdC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CDcBADCBAA C DCCBEAbACDAB BECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen eADaDCDEeEEBcBCDdCDEaD cCBaE C

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 2 83

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 3 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE BALAKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,483 268,840 46 49 49 93 134

SÖZ 219,030 0,000 100 108 108 266 563

SAY 417,916 0,000 30 32 32 37 41

EA 403,154 0,000 47 50 50 65 87

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 26 3 25,25 84 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 23 6 21,50 72 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 71 17 66,75 51 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADcBdCDdCDDCCcCCDCEbEBBAAdaa

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAaACDABDBaCECD BAeCBAACCCDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDEcE eeaDDACDEEBABCBbEECBDdAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 3 87

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL YILDIRIM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,945 268,840 14 15 15 29 41

SÖZ 267,234 0,000 12 13 13 134 320

SAY 431,449 0,000 26 28 28 29 31

EA 476,426 0,000 2 2 2 2 2

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 29 1 28,75 96 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 28 2 27,50 92 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,63 5,65 3,48

Fen 30 23 6 21,50 72 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 80 9 77,75 60 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEBBAAECBDCdDABBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CeEBADCBAACCCDCCBEAEACDbBDBECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BADEaCDdedEBABCDAbDEBDaACBDE C

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 28 2 93

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN YAREN ULUÇAY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,853 268,840 78 83 83 176 303

SÖZ 254,839 0,000 32 33 33 163 382

SAY 296,193 0,000 82 88 88 153 240

EA 364,810 0,000 69 75 75 115 190

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 12 2 11,50 38 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 3 5 1,75 18 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 6 1 5,75 58 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,63 5,65 3,48

Fen 30 18 7 16,25 54 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 57 11 54,25 42 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCDcCDDCCECCDCEC BBAAECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAEAC be B    D    CB     D 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dD cccA aD dCDE B BCBDEECBDdAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 2 40

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 6 1 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİDAYET MOLLAHAMUT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,237 268,840 82 88 88 194 334

SÖZ 227,294 0,000 83 90 90 239 512

SAY 315,034 0,000 73 78 78 126 190

EA 342,707 0,000 88 94 94 168 281

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 15 6 13,50 45 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 2 5 0,75 8 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 19 8 17,00 57 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 57 20 52,00 40 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCdDABBCDACaDbCECeDC CEBBAAEae

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik bBE cAC AB eE EaD B DCB caC D 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen Cbde d  aDDACDEEBABbBDEECaDCAe

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 15 6 50

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 5 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN YAĞIZ YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,142 268,840 98 105 105 235 420

SÖZ 242,443 0,000 60 66 66 206 452

SAY 253,381 0,000 96 103 103 199 356

EA 329,897 0,000 100 107 107 200 339

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 10 7 8,25 28 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 5,63 5,65 3,48

Fen 30 16 10 13,50 45 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 51 20 46,00 35 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCDbCDDCCECCDCEC BBAb Cd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik bBaA AC ce B   CD d  CB  ba D 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CeEcEeAD beACDEbBbBCBDc eBaC  

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 10 7 33

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 3 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TUANA ÇETİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,115 268,840 24 26 26 49 72

SÖZ 227,294 0,000 83 90 90 239 512

SAY 448,996 0,000 15 17 17 18 18

EA 429,939 0,000 28 31 31 34 41

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 28 0 28,00 93 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,63 5,65 3,48

Fen 30 25 4 24,00 80 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 76 10 73,50 57 59,79 59,68 48,64

Türkçe aCCDCEbEBBbeECdDCADABBCDbCDD C

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CDEB DCBAAC CDCCBEAEACDABDBECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BA EDdDEBEEBABbeACDcBDCACBDEEC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 28 0 93

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 1 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 10 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KOÇER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,510 268,840 35 38 38 71 101

SÖZ 253,461 0,000 37 38 38 169 392

SAY 398,970 0,000 37 40 40 49 58

EA 418,751 0,000 37 40 40 47 58

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 21 1 20,75 69 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 1 5,75 58 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,63 5,65 3,48

Fen 30 24 3 23,25 78 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 72 7 70,25 54 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEBBbAECdDCADABBCDdCDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CD B  CB   C DCCBaAEACDABDB CE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BA cDCD B EBABCDdCDEBDbACBDEEC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 1 70

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 1 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN DURGUT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 188,725 268,840 118 127 127 303 649

SÖZ 170,826 0,000 117 125 125 297 638

SAY 153,018 0,000 114 123 123 291 568

EA 185,498 0,000 117 126 126 303 646

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 15 11,25 38 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 3 16 -1,00 -3 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 3 7 1,25 13 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 2 7 0,25 3 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 5,63 5,65 3,48

Fen 30 11 16 7,00 23 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 29 47 17,25 13 59,79 59,68 48,64

Türkçe DdcDABcCeAaDbCCdCeDbECceBbdEbd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik acdAace d adb b D  b d c a Ca 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CacdcaeDaDe bDdcBecdB  EeBDeAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 8 3 5 38
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 4 20

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 16 10

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 7 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 2 7 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU ÖZDOĞAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,908 268,840 64 69 69 136 223

SÖZ 231,425 0,000 78 85 85 233 498

SAY 355,003 0,000 56 60 60 84 114

EA 394,451 0,000 56 61 61 81 111

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 3 22,25 74 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 22 3 21,25 71 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 4 3 3,25 33 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 5,63 5,65 3,48

Fen 30 17 4 16,00 53 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 62 10 59,50 46 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECcBB A  dDC DdBBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CD BA CBeA CCbCCBE EACDeBDB CE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen dA  DdDd EEBABCDACDEa    BDE  

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 1 20

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 22 3 73

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 3 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 1 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İZEM YILDIRIM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,116 268,840 17 18 18 34 48

SÖZ 260,348 0,000 18 19 19 144 349

SAY 432,640 0,000 23 25 25 26 28

EA 454,357 0,000 13 13 13 14 14

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 26 3 25,25 84 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 5,63 5,65 3,48

Fen 30 25 3 24,25 81 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 79 8 77,00 59 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEBBAeECdDCADABBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CDEBAbCBAACCCDCCBEAaAC ABDBaCE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BADEDdDEcEEBABCDACDEBDCb BDE C

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 3 87

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 1 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAVİN IŞIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,439 268,840 43 46 46 88 127

SÖZ 260,348 0,000 18 19 19 144 349

SAY 374,988 0,000 44 47 47 65 82

EA 451,349 0,000 14 14 14 15 16

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 25 1 24,75 83 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 3 6 1,50 15 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,63 5,65 3,48

Fen 30 18 11 15,25 51 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 71 14 67,50 52 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCdDABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAEACDbB BECECD B DCBAACCCD 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dbEdEc ccDDcCDEEBcBCBDcECaDeAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 1 83

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 6 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM EFE BAŞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,766 268,840 25 28 28 52 76

SÖZ 227,294 0,000 83 90 90 239 512

SAY 448,939 0,000 16 18 18 19 19

EA 420,915 0,000 36 39 39 46 56

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 27 2 26,50 88 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,63 5,65 3,48

Fen 30 26 4 25,00 83 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 76 12 73,00 56 59,79 59,68 48,64

Türkçe DC DdBBCDcCDDbCECCDdECEBBAbECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAEACDAB BcCcCDEBADCBAACCCDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDEeddADbDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 27 2 90

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 10 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÖRGEL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,361 268,840 92 98 98 222 387

SÖZ 225,916 0,000 88 95 95 244 523

SAY 282,398 0,000 85 91 91 167 273

EA 336,488 0,000 95 102 102 186 313

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 14 5 12,75 43 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 1 5,75 58 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 5 3 4,25 43 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,63 5,65 3,48

Fen 30 16 9 13,75 46 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 53 21 47,75 37 59,79 59,68 48,64

Türkçe daCDCECcBBAAECdDCADAcBCDdCcDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik C  B  Ce cC  DCCBa aAC bB B CE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen  A  DCDEdEEBc deAC EaDbbCBDdEb

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 5 47

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 1 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 5 3 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 5 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE ELBİRLER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,636 268,840 110 118 118 274 518

SÖZ 259,257 0,000 29 30 30 156 362

SAY 175,618 0,000 109 118 118 269 526

EA 236,177 0,000 115 123 123 295 588

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 23,21 23,19 19,14

Edebiyat 10 5 2 4,50 45 0,48 0,45 1,71

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 0,49 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 0,42 0,41 1,36

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,18 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,38 0,35 2,32

Sosyal 40 15 16 11,00 28 1,94 1,85 7,61

Matematik 30 3 5 1,75 6 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 2 3 1,25 13 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 5,63 5,65 3,48

Fen 30 11 11 8,25 28 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 48 43 37,25 29 59,79 59,68 48,64

Türkçe DaADbBdCDdCabbCaCCDbECEBBAeECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Sosyal Ba ADa  DAEd eCeB a DCbcdaCebc dD  bCAEb

Cevap Anahtarı A BBEADCBCDAEADACDBCEBDCAEBDCBEAABDECDCAEC

Matematik CB   c  cc    d      Ce       

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen bD cEB DEa d D ba  Cd cEeaDbAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 4 4 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 4 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 1 1 50

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 3 4 30

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 3 5 38
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 5 10

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 2 3 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 5 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK TUZLACIOĞLU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,199 268,840 50 53 53 101 147

SÖZ 246,575 0,000 50 53 53 190 428

SAY 376,046 0,000 43 46 46 64 81

EA 387,657 0,000 60 65 65 89 125

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 18 4 17,00 57 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 25 5 23,75 79 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 69 13 65,75 51 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCdDABdCDACDDCCbCCDCECEBBAAECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAaACD B caCEC     CBAd CCDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dDEeEBADEDDACDEEBABdBaEECaDCAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 4 60

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS MUMCU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,977 268,840 112 120 120 284 557

SÖZ 232,803 0,000 74 81 81 226 489

SAY 180,892 0,000 108 117 117 266 514

EA 302,910 0,000 107 115 115 243 434

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 8 9 5,75 19 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 3 7 1,25 13 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 3 5 1,75 18 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 5,63 5,65 3,48

Fen 30 9 17 4,75 16 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 41 32 33,00 25 59,79 59,68 48,64

Türkçe DdADABBCDcCDDCCaCCDCECEBBbeECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CcbAbAC da     C   b C   CdbeC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dDdeaeADdac bD caAdCB b CaDeeb

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 8 9 27

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 7 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 3 5 30

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 5 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GÖZÜTOK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,831 268,840 2 2 2 9 16

SÖZ 246,575 0,000 50 53 53 190 428

SAY 483,491 0,000 1 1 1 2 2

EA 458,345 0,000 12 12 12 13 13

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 29 1 28,75 96 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 10 0 10,00 100 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,63 5,65 3,48

Fen 30 29 1 28,75 96 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 84 6 82,50 63 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCdDABBCDdCDDCCECCDCECcBBAAECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAEACDABDBECECDcBADCBAACCCDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDEBEBADEDDcCDEEBABCBDEECBDCAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 29 1 97

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 10 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 10 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖKÇEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,915 268,840 103 111 111 249 449

SÖZ 227,294 0,000 83 90 90 239 512

SAY 256,651 0,000 95 102 102 197 349

EA 365,267 0,000 68 74 74 114 188

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 2 21,50 72 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 18 3 17,25 58 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 3 5 1,75 18 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 0 0 0,00 0 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 5,63 5,65 3,48

Fen 30 7 8 5,00 17 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 47 13 43,75 34 59,79 59,68 48,64

Türkçe D  DABBCDACcDCC CCDC C BBAAE d

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAdAC dB BECEC  c  CBAA CC  

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen de dE ADaa          daE CaD  C

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 0 67
CÜMLEDE ANLAM 4 2 0 50
PARAGRAF YORUMU 8 7 0 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 3 60

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 3 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN ÖKSÜZOĞLU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,738 268,840 76 81 81 171 294

SÖZ 212,144 0,000 111 119 119 281 583

SAY 342,140 0,000 62 67 67 96 137

EA 364,540 0,000 70 76 76 116 192

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 5 18,75 63 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 21 3 20,25 68 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 5 1 4,75 48 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 5,63 5,65 3,48

Fen 30 17 7 15,25 51 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 58 15 54,25 42 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCAD BdCDdCDDbCECCbCECEBB   d 

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik dBEAdACD B BECECD B DCB ACCCc 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDE E b  DedCDEEBcBCBeE CaDe C

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 3 70

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 1 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 3 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA DEDELER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,963 268,840 90 96 96 214 368

SÖZ 221,785 0,000 95 103 103 258 549

SAY 296,264 0,000 81 87 87 152 239

EA 335,880 0,000 96 103 103 187 314

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 16 10 13,50 45 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 5,63 5,65 3,48

Fen 30 18 12 15,00 50 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 56 28 49,00 38 59,79 59,68 48,64

Türkçe cCCeCEdcBBAAECdDC DA BCDACcDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik C  BbbCBededCD CBaAEACecBaB CE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen dADcDdDEdEEBcBbDACDEaDabCBbEba

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 8 6 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 10 53

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 6 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ ÇANDUR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,293 268,840 52 55 55 108 156

SÖZ 260,348 0,000 18 19 19 144 349

SAY 354,251 0,000 57 61 61 85 117

EA 422,773 0,000 35 38 38 45 53

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 21 4 20,00 67 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 6 2 5,50 55 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 5,63 5,65 3,48

Fen 30 19 5 17,75 59 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 68 11 65,25 50 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCDdCDDCCECCDCECEBBbAECB

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAdACDAB B CEC  BbcCB ACaCDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDEdEBAD DDeC EbB BCB EEbaDC  

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 4 70

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 1 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 6 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 2 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUAZZEZ CANAN HOŞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,176 268,840 63 68 68 133 211

SÖZ 234,180 0,000 73 80 80 224 485

SAY 357,909 0,000 52 55 55 79 107

EA 424,936 0,000 32 35 35 39 47

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 26 1 25,75 86 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 5,63 5,65 3,48

Fen 30 15 11 12,25 41 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 65 17 60,75 47 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCEbcBB ccCdDCADABBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CD B DCBAACCCDCCBEAEAC ABDBECa

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen abDcDCDE cEBeBbDbCDEB dceB E b

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 3 20

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 1 87

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 4 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EFE AYGÜN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,709 268,840 54 57 57 117 173

SÖZ 239,689 0,000 64 70 70 212 461

SAY 372,945 0,000 47 50 50 69 86

EA 389,651 0,000 59 64 64 86 118

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 20 5 18,75 63 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,63 5,65 3,48

Fen 30 23 7 21,25 71 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 68 17 63,75 49 59,79 59,68 48,64

Türkçe DddDcBBCDACDDCCECCDCECEBBAeECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAdAC bBDBdC CD BAbCBAA  CDb

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDEcEceDaDDACDEEBABCBaEECaDCcC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 20 5 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ ŞAHİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,898 268,840 32 35 35 64 93

SÖZ 399,149 0,000 3 3 3 3 3

SAY 237,201 0,000 99 106 106 220 393

EA 404,607 0,000 46 49 49 64 86

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 2 25,50 85 23,21 23,19 19,14

Edebiyat 10 7 3 6,25 63 0,48 0,45 1,71

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,49 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 0,42 0,41 1,36

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,18 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 0,38 0,35 2,32

Sosyal 40 29 8 27,00 68 1,94 1,85 7,61

Matematik 30 20 3 19,25 64 17,65 17,63 11,30

Toplam: 130 75 13 71,75 55 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEBBA EC DCADABBCDcCcDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Sosyal ADCedDABBaDcdEBEeDACCBbADCA BD e BDAECDC

Cevap Anahtarı B ADCBCDABBEDBCEBEADACCBEADCAEBDECABDAECDC

Matematik C  B DCB  CCCD CBdAcACbAB BECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 0 60

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 5 3 63
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 7 0 88
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 5 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 20 3 67



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZGÜRBÜZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,705 268,840 20 22 22 38 53

SÖZ 232,803 0,000 74 81 81 226 489

SAY 460,993 0,000 5 6 6 7 7

EA 433,758 0,000 25 28 28 31 37

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 28 2 27,50 92 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,63 5,65 3,48

Fen 30 27 3 26,25 88 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 79 11 76,25 59 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCdDABdCDACcDCCECCDCECEaBAAbCc

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAbACDABDBECECDEBAeCBAACCCDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dDEBEBADaDDACDEEBABCBDEECBDaAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 28 2 93

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN YILDIRIM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,487 268,840 16 17 17 33 47

SÖZ 246,575 0,000 50 53 53 190 428

SAY 448,358 0,000 17 19 19 20 20

EA 440,297 0,000 20 22 22 24 28

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 26 1 25,75 86 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,63 5,65 3,48

Fen 30 27 3 26,25 88 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 79 8 77,00 59 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCAeABBCDcCDDCCECCDCECEBBAAbCd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CB AEACDAB BaCECD BADCBAACCCDC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDEBEBADbDDACDEEBABaBDEECBDCcC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 1 87

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR ŞENSES 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,934 268,840 45 48 48 91 131

SÖZ 299,382 0,000 9 9 9 89 166

SAY 324,039 0,000 67 72 72 111 163

EA 352,221 0,000 79 85 85 142 240

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 3 20,25 68 23,21 23,19 19,14

Edebiyat 10 1 0 1,00 10 0,48 0,45 1,71

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 0,49 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 0,42 0,41 1,36

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,18 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 0,38 0,35 2,32

Sosyal 40 16 6 14,50 36 1,94 1,85 7,61

Matematik 30 17 2 16,50 55 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 3 2 2,50 25 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 7 2 6,50 65 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 5,63 5,65 3,48

Fen 30 17 5 15,75 53 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 71 16 67,00 52 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDC CEBBAdECdDCADA BCDcC    

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Sosyal  D        D  E   abC aEAbCAEB  b BbAECDC

Cevap Anahtarı B ADCBCDABBEDBCEBEADACCBEADCAEBDECABDAECDC

Matematik CD B  CBcA CCD  BE EAC    BdCE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen  A dDCb   EB BCcbCDEBDdACBDE  

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 1 63
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 0 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 1 0 13
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 3 2 30

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 4 2 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 5 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 2 57

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 2 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 2 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 1 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ AYDEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,819 268,840 71 76 76 151 257

SÖZ 225,916 0,000 88 95 95 244 523

SAY 340,947 0,000 64 69 69 98 142

EA 357,544 0,000 74 80 80 128 219

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 17 3 16,25 54 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,63 5,65 3,48

Fen 30 21 8 19,00 63 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 61 18 56,50 43 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCbCEbcBBbAECaDCdDABBCDdCDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik C     CB AC  DCCBbAEAeDbB B CE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen a DbDdDEBEEBABCDACDEaDabCBaEEd

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 3 57

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 5 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÇETİNKAYA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,490 268,840 61 66 66 131 206

SÖZ 265,390 0,000 17 18 18 142 331

SAY 321,452 0,000 70 75 75 116 175

EA 340,712 0,000 90 96 96 175 292

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 23,21 23,19 19,14

Edebiyat 10 0 0 0,00 0 0,48 0,45 1,71

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 0,49 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 0,42 0,41 1,36

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,18 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,38 0,35 2,32

Sosyal 40 8 10 5,50 14 1,94 1,85 7,61

Matematik 30 13 5 11,75 39 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 7 2 6,50 65 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,63 5,65 3,48

Fen 30 22 5 20,75 69 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 67 25 60,75 47 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADdBdCDdCDDCCECCDCEbEBBAAE d

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Sosyal           E abCa dEa    BeCec  B   Db aC

Cevap Anahtarı A BBEADCBCDAEADACDBCEBDCAEBDCBEAABDECDCAEC

Matematik CBEAcACDeBaB b C     CB  C  e 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDEeE ADEDDcCbEEB BCBDE CaDaAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 3 5 30

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 2 2 25
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 2 2 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 13 5 43

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 1 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 2 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROTİNDA TURHAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,457 268,840 40 43 43 84 122

SÖZ 253,461 0,000 37 38 38 169 392

SAY 383,820 0,000 42 45 45 61 76

EA 423,263 0,000 33 36 36 43 51

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 23 6 21,50 72 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 22 8 20,00 67 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 72 17 67,75 52 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABdCDcCDDCCECCDCECEBBAeECB

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAcACDABDBECECD cbaCdAACCCcC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDddEBbebDDdCDEEBABCBDEECBDaAd

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 23 6 77

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 5 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZA ASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,273 268,840 4 4 4 12 20

SÖZ 246,575 0,000 50 53 53 190 428

SAY 475,638 0,000 3 3 3 4 4

EA 465,865 0,000 7 7 7 7 7

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 30 0 30,00 100 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 27 3 26,25 88 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 83 7 81,25 63 59,79 59,68 48,64

Türkçe aCCDCECEBBAAECBDCADABdCDAbDDbC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BADEDCDEaEEBABCDACDEBDCbCBcEEC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 30 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL ESKİÇIRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,532 268,840 84 90 90 197 338

SÖZ 228,671 0,000 80 87 87 235 506

SAY 306,851 0,000 74 79 79 135 210

EA 338,397 0,000 93 99 99 182 305

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 15 10 12,50 42 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,63 5,65 3,48

Fen 30 20 10 17,50 58 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 58 25 51,75 40 59,79 59,68 48,64

Türkçe DC DABBCDbCcDCCcCCDCEC BBbAECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBaAEAC cB BbCdCD  bbCBede CDd

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dDEdEBcDaDDACDEEBABbBbEbCaDabC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 15 10 50

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 5 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL ERÇİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,637 268,840 89 95 95 212 364

SÖZ 253,461 0,000 37 38 38 169 392

SAY 264,378 0,000 92 98 98 190 335

EA 348,063 0,000 82 88 88 152 258

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 11 8 9,00 30 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 4 2 3,50 35 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 5 4 4,00 40 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 5,63 5,65 3,48

Fen 30 16 7 14,25 48 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 54 18 49,50 38 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCdDbBBCDACDDCCECCDCECEBBAAECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CaEAdeab a e C CD B  CB A C b 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen aDEeE    DDd DEbBcBdBDE CBDe C

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 8 37

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 2 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 5 4 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 1 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE İŞÇİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,990 268,840 34 37 37 70 100

SÖZ 260,348 0,000 18 19 19 144 349

SAY 390,829 0,000 39 42 42 56 68

EA 431,797 0,000 26 29 29 32 38

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 22 2 21,50 72 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,63 5,65 3,48

Fen 30 23 6 21,50 72 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 73 10 70,50 54 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCDACDDCCECCDdECEBBAAECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik dBE EAC ABDBEeEC  BADCBAAC CD 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDEdEB DaDDACDEEBeBCBaEECBDedC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 22 2 73

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 2 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KOLAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,884 268,840 55 59 59 122 182

SÖZ 254,839 0,000 32 33 33 163 382

SAY 351,937 0,000 61 66 66 90 123

EA 406,922 0,000 44 47 47 59 78

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 20 6 18,50 62 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,63 5,65 3,48

Fen 30 20 7 18,25 61 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 67 15 63,25 49 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECdBBA bCBDCADABBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CDbaAbCBAACCCD aBE aACeAB BEC 

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen  ADaDCDad EBeBCbACDEaDaACBDE C

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 1 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 20 6 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK NECİP ÇİFTÇİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,080 268,840 60 65 65 129 198

SÖZ 253,461 0,000 37 38 38 169 392

SAY 341,343 0,000 63 68 68 97 141

EA 393,183 0,000 58 63 63 84 114

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 18 6 16,50 55 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,63 5,65 3,48

Fen 30 21 9 18,75 63 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 66 18 61,50 47 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCDACaDeCbCCDCECEBBAAECB

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAdbCbABDB CEC dB  CB  CaCDe

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDEecdAaEDeACDEEBABCBaEdCBDCce

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 6 60

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA GÖK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,203 268,840 93 99 99 223 389

SÖZ 231,430 0,000 77 84 84 232 497

SAY 279,574 0,000 88 94 94 172 282

EA 340,510 0,000 91 97 97 176 293

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 23,21 23,19 19,14

Edebiyat 10 0 0 0,00 0 0,48 0,45 1,71

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,49 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 0,42 0,41 1,36

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,18 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,38 0,35 2,32

Sosyal 40 0 1 -0,25 -1 1,94 1,85 7,61

Matematik 30 13 4 12,00 40 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 3 2 2,50 25 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 6 2 5,50 55 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 5,63 5,65 3,48

Fen 30 15 6 13,50 45 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 52 17 47,75 37 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEBBdAEadDCdDAeBCDACDDbC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Sosyal                      c                  

Cevap Anahtarı B ADCBCDABBEDBCEBEADACCBEADCAEBDECABDAECDC

Matematik       CB A  C  CdEAdACcAB cE E

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen   DcDC c  EB Bde CDEcD ACB cEC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 13 4 43

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 2 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 6 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA BUDAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,298 268,840 62 67 67 132 209

SÖZ 232,803 0,000 74 81 81 226 489

SAY 357,374 0,000 53 56 56 80 108

EA 409,694 0,000 40 43 43 53 69

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 24 2 23,50 78 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 5,63 5,65 3,48

Fen 30 16 5 14,75 49 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 64 13 60,75 47 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECdDCECcBBAAbCBDCdDAeBCDdCDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CD B  CBAACCCbCCBEAaACDABDB CE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BAD DdDEdEbBABCDcCDE   b B    

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 24 2 80

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 2 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 1 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER ASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,495 268,840 87 93 93 206 355

SÖZ 239,689 0,000 64 70 70 212 461

SAY 280,018 0,000 87 93 93 171 280

EA 386,643 0,000 62 67 67 91 128

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 19 3 18,25 61 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 5,63 5,65 3,48

Fen 30 9 2 8,50 28 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 53 10 50,50 39 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCbCEbcBBAAEdBDCADAeBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik C  Bb CB ACa DCCBEAdAC AB B CE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BAD DCDEdE      e        B    

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 19 3 63

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 1 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 0 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT BARAN ALMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,211 268,840 22 24 24 44 63

SÖZ 260,348 0,000 18 19 19 144 349

SAY 415,685 0,000 31 34 34 39 43

EA 434,805 0,000 24 27 27 30 36

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 23 4 22,00 73 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 8 2 7,50 75 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,63 5,65 3,48

Fen 30 26 4 25,00 83 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 77 10 74,50 57 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCDdCDDCCaCCDCECEBBAAECB

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAdACDABDBcCEC cB  CBAACCCcC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDEBEBADbDbdCDEEBABCBDEEdBDCAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 23 4 77

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VATAN TUNA TEKCAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,363 268,840 27 30 30 56 82

SÖZ 225,916 0,000 88 95 95 244 523

SAY 445,258 0,000 19 21 21 22 22

EA 425,224 0,000 31 34 34 38 46

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 28 2 27,50 92 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 25 5 23,75 79 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 76 14 72,50 56 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCbCECEBBceECdDCdDABBCDbCDDbC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CDEcADCBAACCCDCCBEAEACDdBDBECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BdDcDCDdBEEBABCDACDEaDeACBDEEC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 28 2 93

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ALİ ATBAKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,225 268,840 91 97 97 219 380

SÖZ 216,276 0,000 107 115 115 275 573

SAY 298,524 0,000 80 86 86 151 238

EA 342,589 0,000 89 95 95 169 282

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 17 5 15,75 53 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 5,63 5,65 3,48

Fen 30 16 13 12,75 43 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 54 24 48,00 37 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCAD BdCDcCDDbCECCbCECEBB cd B

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAdACbbB BECECc c  CBAA   D 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen deddEBAbbDDcCDEbBABaBaEEa DdbC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 2 20

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 5 57

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 6 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KARA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,437 268,840 29 32 32 61 89

SÖZ 246,575 0,000 50 53 53 190 428

SAY 419,727 0,000 29 31 31 36 40

EA 440,297 0,000 20 22 22 24 28

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 26 1 25,75 86 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 23 7 21,25 71 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 75 12 72,00 55 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEBBAAEadDCcDABBCDcCDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CD BADCBAACCCDbCBE EACDAB BECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen BADabCDcdcEBABCDACDEBDeACBDEEd

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 1 87

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 5 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KOCATÜRK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,869 268,840 19 21 21 37 52

SÖZ 259,099 0,000 30 31 31 157 364

SAY 432,131 0,000 25 27 27 28 30

EA 445,823 0,000 17 19 19 20 22

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 23,21 23,19 19,14

Edebiyat 10 0 0 0,00 0 0,48 0,45 1,71

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,49 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,42 0,41 1,36

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,18 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,38 0,35 2,32

Sosyal 40 1 0 1,00 3 1,94 1,85 7,61

Matematik 30 26 3 25,25 84 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 25 4 24,00 80 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 79 10 76,50 59 59,79 59,68 48,64

Türkçe bCCDCECEBBAAECdDCADABBCDdCDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Sosyal               B                         

Cevap Anahtarı B ADCBCDABBEDBCEBEADACCBEADCAEBDECABDAECDC

Matematik CDEBAbCBAcCCCDCCBEAaACDAB BECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen dADaDCD BEEBABCDACDEaDCbCBDEEC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 1 0 10

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 3 87

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 2 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AKBAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,605 268,840 77 82 82 172 295

SÖZ 246,575 0,000 50 53 53 190 428

SAY 306,216 0,000 76 81 81 137 213

EA 384,649 0,000 63 68 68 94 134

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 18 6 16,50 55 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 2 3 1,25 13 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,63 5,65 3,48

Fen 30 15 8 13,00 43 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 59 18 54,50 42 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEBBbbECdDCADABBCDdCDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CD  bDCBAA CCDaCaEAaAC AB Bce 

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen  b E*Cb   EBABaDACDEaDac BeEE 

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 6 60

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 3 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT DOĞANCIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 218,663 268,840 114 122 122 292 602

SÖZ 221,785 0,000 95 103 103 258 549

SAY 166,752 0,000 112 121 121 280 543

EA 286,248 0,000 110 118 118 266 477

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 8 11 5,25 18 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 2 5 0,75 8 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,63 5,65 3,48

Fen 30 7 17 2,75 9 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 37 34 28,50 22 59,79 59,68 48,64

Türkçe cCCDCECaBBAcECdDC Dd BCDdCDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik  cd A dec b  D dB bEcCbeB B  E

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen eAccbaeac  d  eceCDcB d dBbcEC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 5 2 63
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 8 11 27

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 8 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 2 5 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EFE YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,828 268,840 15 16 16 30 42

SÖZ 246,575 0,000 50 53 53 190 428

SAY 453,885 0,000 12 13 13 14 14

EA 450,825 0,000 15 15 15 16 17

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 28 2 27,50 92 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,63 5,65 3,48

Fen 30 26 4 25,00 83 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 80 10 77,50 60 59,79 59,68 48,64

Türkçe EaCDCECEBBAAEddDCADABBCDdCDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CDEBAeCBAACCCDCCBEAEbCDABDBECE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen dADaDdDEBEEBABCDACDEBDeACBDEEC

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 28 2 93

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT TALAT YETKİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,713 268,840 86 92 92 202 349

SÖZ 228,671 0,000 80 87 87 235 506

SAY 301,276 0,000 77 82 82 143 227

EA 339,901 0,000 92 98 98 179 297

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 15 9 12,75 43 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 6 2 5,50 55 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,63 5,65 3,48

Fen 30 18 7 16,25 54 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 56 21 50,75 39 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEBB AdC DCdDcBBCDdCbDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik CDcc  CBAAC  D CBcAdACabBbB ed

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen  A aDCDEdabB BbD CDEBDCcCBDd C

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 1 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 15 9 50

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 6 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILMAZ ÖZGÜR ERBAŞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,449 268,840 96 103 103 233 416

SÖZ 239,689 0,000 64 70 70 212 461

SAY 258,150 0,000 94 100 100 195 346

EA 355,059 0,000 77 83 83 134 229

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 14 4 13,00 43 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 5 1 4,75 48 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 5,63 5,65 3,48

Fen 30 11 5 9,75 33 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 50 14 46,50 36 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADcBBCDbCDDCCECCDCECEBBAedCd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBbAEAC cB B   C  B  CBe C Cb 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CDEccB a Dc  DEEB B B      a  

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 4 47

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 5 1 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 1 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZÇEL* 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,792 268,840 79 84 84 178 305

SÖZ 227,294 0,000 83 90 90 239 512

SAY 323,618 0,000 68 73 73 112 164

EA 353,235 0,000 78 84 84 138 236

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 16 3 15,25 51 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,63 5,65 3,48

Fen 30 19 7 17,25 58 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 58 16 54,00 42 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCDACDDCCaCdDCECaBB ebCd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik  BEAEAC AB B dEC b   CBb C CD 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CaEBd A aDDACDEEBABCBcE CaDab 

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 1 3 20

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 3 53

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZYİĞEN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,046 268,840 48 51 51 96 140

SÖZ 253,461 0,000 37 38 38 169 392

SAY 374,568 0,000 45 48 48 67 84

EA 406,719 0,000 45 48 48 60 79

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 20 5 18,75 63 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 23 6 21,50 72 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 70 14 66,50 51 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABBCDACDbCCECCDCECEBBAeECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBEAEACDAB BcCECa c bCBA  CCDa

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CbEBE eDbDDACDEEBABdBDEbCaDCAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 20 5 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KANAT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,336 268,840 107 115 115 268 504

SÖZ 208,012 0,000 112 120 120 286 598

SAY 248,091 0,000 97 104 104 209 371

EA 305,276 0,000 106 114 114 240 425

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 12 3 11,25 38 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 4 3 3,25 33 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 5 2 4,50 45 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 5,63 5,65 3,48

Fen 30 12 9 9,75 33 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 44 20 39,00 30 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCdD BBCDcCcD CaCCDCECcBBbcECd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBE dAC e     E   B  CBAA   Db

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dc  EB DcDb CDE d BCBbE aaDe  

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 3 40

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 3 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 5 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 4 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA AYGÜN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,705 268,840 53 56 56 114 164

SÖZ 415,503 0,000 2 2 2 2 2

SAY 174,157 0,000 110 119 119 270 527

EA 351,071 0,000 80 86 86 145 245

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 23,21 23,19 19,14

Edebiyat 10 8 2 7,50 75 0,48 0,45 1,71

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,49 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 0,42 0,41 1,36

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,18 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 0,38 0,35 2,32

Sosyal 40 30 5 28,75 72 1,94 1,85 7,61

Matematik 30 12 10 9,50 32 17,65 17,63 11,30

Toplam: 130 69 18 64,50 50 59,79 59,68 48,64

Türkçe aCCDCECEBBAeECdDCADABBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Sosyal ADCBCbABBaDBaEBEADACCeaADCA BDE  BDA CD 

Cevap Anahtarı B ADCBCDABBEDBCEBEADACCBEADCAEBDECABDAECDC

Matematik C  cd CBeAb  b aBaAcAC ABaB Ca

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 6 2 75
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 9 1 90

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 6 1 75
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 3 0 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 10 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN TOPARLAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,970 268,840 74 79 79 162 273

SÖZ 241,066 0,000 63 69 69 211 458

SAY 317,773 0,000 71 76 76 121 185

EA 361,278 0,000 71 77 77 119 203

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 15 5 13,75 46 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 10 0 10,00 100 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,63 5,65 3,48

Fen 30 20 10 17,50 58 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 60 19 55,25 43 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCdDABBCDACaDCCECCDCECEBBbAE d

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CB AEACD B BaCaCa e DCB A   b 

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen CbdcEedDbDDACDEEBABCBeEbCaDeAC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 2 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 15 5 50

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 6 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ADA BALKIR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,647 268,840 85 91 91 200 344

SÖZ 344,373 0,000 6 6 6 25 41

SAY 170,924 0,000 111 120 120 273 533

EA 330,995 0,000 99 106 106 196 334

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 23,21 23,19 19,14

Edebiyat 10 4 6 2,50 25 0,48 0,45 1,71

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 0,49 0,46 1,52

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 0,42 0,41 1,36

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,18 0,17 0,70

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 0,38 0,35 2,32

Sosyal 40 23 16 19,00 48 1,94 1,85 7,61

Matematik 30 12 12 9,00 30 17,65 17,63 11,30

Toplam: 130 60 33 51,75 40 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCcDABdCDACDDCCECCDCECdBBAAEad

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Sosyal aBbADedabAEcabCec EBDCAEdDCBaAeBDcbDCAEC

Cevap Anahtarı A BBEADCBCDAEADACDBCEBDCAEBDCBEAABDECDCAEC

Matematik CBaAdACaeB B dECe a bCBec  dDb

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 8 2 6 25
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 2 2 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 4 5 40

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 8 7 1 88
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 5 5 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 12 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BARTIN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,950 268,840 44 47 47 90 130

SÖZ 260,348 0,000 18 19 19 144 349

SAY 369,488 0,000 50 53 53 74 93

EA 416,757 0,000 38 41 41 48 59

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 20 4 19,00 63 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 5,63 5,65 3,48

Fen 30 22 5 20,75 69 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 70 11 67,25 52 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEBBAAECdDCdDABBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik C  B eCBAACC cbCBEAEAC bBDB CE

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen  ADaDCDEdEEBABCeACDEaDa CBDE C

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 4 1 80

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 20 4 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 2 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DENİZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,688 268,840 49 52 52 99 144

SÖZ 253,461 0,000 37 38 38 169 392

SAY 370,142 0,000 49 52 52 73 92

EA 399,199 0,000 51 54 54 70 96

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 18 2 17,50 58 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 7 0 7,00 70 5,63 5,65 3,48

Fen 30 23 3 22,25 74 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 68 8 66,00 51 59,79 59,68 48,64

Türkçe DCADABdCDACDDCCECCDCECEBBAAEad

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBE EAC AB BE EC    DCB  bCCbC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen  DEdEBADaDDdCDEEBABCBDE CBDC  

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 2 60

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 2 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 0 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARACASU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,032 268,840 65 70 70 138 228

SÖZ 256,216 0,000 31 32 32 161 376

SAY 322,203 0,000 69 74 74 115 170

EA 387,572 0,000 61 66 66 90 126

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 1 26,75 89 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 16 4 15,00 50 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 9 1 8,75 88 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 5,63 5,65 3,48

Fen 30 19 7 17,25 58 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 62 12 59,00 45 59,79 59,68 48,64

Türkçe D dDABBCDACDDCCECCDCEC BBAAECB

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBE EAC AB B CdC  dd CB A C cC

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen dDb EBcD DDbCDEEBABCBeEEC Dec 

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 2 0 50
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 5 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 4 53

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 3 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP MİNA ER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,701 268,840 81 86 86 184 318

SÖZ 242,443 0,000 60 66 66 206 452

SAY 300,164 0,000 79 85 85 148 233

EA 347,945 0,000 83 89 89 153 260

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 12 3 11,25 38 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 6 1 5,75 58 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,63 5,65 3,48

Fen 30 19 6 17,50 58 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 56 12 53,00 41 59,79 59,68 48,64

Türkçe DC D BBCDACDDCCECCDCECEBBbAdCd

Cevap Anahtarı A DCADABBCDACDDCCECCDCECEBBAAECB

Matematik CBa EAC  a B CEC     CBe   C  

Cevap Anahtarı A CBEAEACDABDBECECDEBADCBAACCCDC

Fen aDEdE A cDDeCDE B B BDEECaDCcC

Cevap Anahtarı A CDEBEBADEDDACDEEBABCBDEECBDCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 0 67
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 2 3 40

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 3 40

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 6 1 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SÖYÜK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,636 268,840 99 106 106 236 422

SÖZ 253,461 0,000 37 38 38 169 392

SAY 240,789 0,000 98 105 105 215 385

EA 375,135 0,000 64 70 70 103 159

Katılımlar: 118 127 127 340 704

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 23,21 23,19 19,14

Matematik 30 14 2 13,50 45 17,65 17,63 11,30

Fizik 10 2 1 1,75 18 4,65 4,69 2,93

Kimya 10 2 2 1,50 15 6,71 6,66 4,18

Biyoloji 10 3 0 3,00 30 5,63 5,65 3,48

Fen 30 7 3 6,25 21 16,99 17,00 10,59

Toplam: 130 48 8 46,00 35 59,79 59,68 48,64

Türkçe ECCDCECEBBbAECdDCdDABBCDACDDCC

Cevap Anahtarı B ECCDCECEBBAAECBDCADABBCDACDDCC

Matematik C     CBAA C  C BE EACD   da E

Cevap Anahtarı B CDEBADCBAACCCDCCBEAEACDABDBECE

Fen   Da  D    BcB  d    D   B E  

Cevap Anahtarı B BADEDCDEBEEBABCDACDEBDCACBDEEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 5 3 2 60

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 2 47

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 1 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 2 2 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 0 30
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