
SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,534 299,530 19 30 83 1369 16558

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 17 0 17,00 85 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 89 14 85,50 71 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe C aABBDbC B bECDddBADDAEDABAAcCCEABDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEACb BA BD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CeDEDCAeA DEdDEBCCBaEB  D BDE b CCcAD b 

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EEECA  DCBD ECCEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 257,473 299,530 107 130 510 9371 112165

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 20,98 21,52 13,49

Toplam: 120 44 22 38,50 32 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDaBCbA bbE badBedBcDEeDDe  Ab  bADBAeCd

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EeEbDCc Dd  CBDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CbB DCe E  A  E  B B      B  D E    D   

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 4 4 44
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 4 36
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,673 299,530 75 90 286 4452 51943

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 71 26 64,50 54 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDEeCbAE dE bCBBCdBaDEeDDAABAaEDCdDBAabB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal bbEED c  dC CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDbaBED ADAEB BEB C  B B  D  c   bE  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  b ACdaDEAbBCCEaAaCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KEREM YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,396 299,530 46 58 159 2284 27101

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 5 22,75 57 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 83 18 78,50 65 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CDEABBDb bBEeECDBdBADDAEDABAAa          

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEAbbDabCcDaCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDC BADDEADEBCCBB BBD A DEAEeC D   CA

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EEECADeDCcDbECCaBbEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 5 0 56
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 2 45
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,023 299,530 86 104 328 5211 60589

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 67 27 60,25 50 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDaeCbAEdCEEDCeBCABdDEAaDAABACdDCAcBACaB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDdA edaEdcaCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik C BE CeBbDAA AE  B c    a B  D  c   D   

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  cdACCaDE DcC EaA CB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALANUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,937 299,530 106 129 507 9277 110995

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 43 16 39,00 33 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe dDE CbAEcdE bCeBeABdDEADDAABACEcCeDBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEED eeb   CcDCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik   B   D    d  E                         

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 441,681 299,530 4 8 13 197 2580

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 103 11 100,25 84 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbcABBD  dBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cDdEACaDBAbcD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDC D DdC 

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen bdECADCDCBDAECCEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA AKKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,298 299,530 97 117 419 7131 83325

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 56 22 50,50 42 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CaaAeBD  ca CECDBaBADDAcDABAAbCCEeBDbAbB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEbCdD d cD CEAaBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CeDED ABADbEAD  C B                     

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen    C abb  D cC  B E 

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 5 4 56
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 210,280 299,530 110 133 558 11140 138600

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 25 11 22,25 19 70,93 71,99 53,61

TYT Sosyal Ee    A  d bCcDaABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik   B DCccEDAAbAEB B e C EB a  DD         

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen   a    D            

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,389 299,530 98 119 423 7197 84064

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 58 32 50,00 42 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDaaCeAEE E DCBBbABbDEeDDAABACEcCdDBeCbB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EbEED e     CcDCABeE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik abBEDaecED ADAE  adB        D  b d      

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EaEAaaaDEeDce E AaCa

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,799 299,530 77 92 293 4557 53165

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 68 17 63,75 53 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe bbEAeBD C BECECDBEBADDAEDAeAAbeCEABDaAaB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cDEEb    A B  CEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD DC BADeEA Ec   B       D  E b D     

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EdEaA CDCBDAE  aB EA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,003 299,530 10 19 51 847 10471

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 95 18 90,50 75 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDEcCaAEEbE bbBBbdBEDEADDAABACb CADBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EeEdDbAB EC CBDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDeEDCDBEDAADAEBCBEB CDEBABADDbE CbCDEc 

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen ccEACbDDEADBCCEEAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,331 299,530 24 35 96 1486 18045

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 5 4 4,00 40 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 89 18 84,50 70 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEAdBDbbEBaCECDBEBADDAEDABAA CCEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDEEA    A ce CEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD DCABA eEADEBCCBBE BDD BDE EabCDccE A

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EcECAcCDCBDbECCEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 0 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,041 299,530 82 99 309 4862 56427

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 70 30 62,50 52 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbaAe Db EBcCECDB BADDA aABAADCCEABDaeCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEed   eacD CEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDbDeABADDEAeEcCC BEBB DABDc E   b b bA

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EEdCAc addD EC a bEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,446 299,530 54 66 186 2680 31486

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 79 9 76,75 64 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CDEABBDECEBECECaBEBADDAEaABAADCCEbBDaAaB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEACEDBACBDECEADeC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADeEADEBCC BEB  D  D  E         

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen        a       c E A

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,966 299,530 35 46 126 1851 22215

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 3 28,25 71 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 84 9 81,75 68 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDE   A b E DCBBCAB DEADDAABACEDC DBAaaB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal c EED e DE  C cCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCDBEDAAD EBCBEBBCDEBABA D   C   c  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EEACC DE DBCCEEAdaB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 0 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,966 299,530 35 46 126 1851 22215

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 3 28,25 71 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 84 9 81,75 68 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDE   A b E DCBBCAB DEADDAABACEDC DBAaaB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal c EED e DE  C cCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCDBEDAAD EBCBEBBCDEBABA D   C   c  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EEACC DE DBCCEEAdaB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 0 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 419,875 299,530 8 16 38 648 8029

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 98 19 93,25 78 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDEBCDAcEaEbDCBBCABEDEADDAABACEDCADBAaaB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal bAEED ABDdCbCcDCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCDcEDAADAEBCBEBBCeEBABADDaEACDCDE C

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EddACCcDE DeaCEEAcCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,805 299,530 14 23 57 926 11342

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 95 21 89,75 75 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDaBCbAEEbEbDCBBCdBEDEADDAAcAaEDCADBcaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDCeBDbCaCcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCDBEDAADAEBCBEB CDEBdBc DbEcCbCDE  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EEEACCeDEdDcCCEEAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,381 299,530 51 63 176 2428 28747

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 84 26 77,50 65 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CDaAeBDcadBECECDBEBADDAdDABAAaCdEABDacCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cDEEACd  eCceECEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDbABADDEcDEcCd BEBB DABDEA  C D bE  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen ddECADbDCBDdEaCEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,503 299,530 17 27 72 1255 15248

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 92 22 86,50 72 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe cDaBCbAEdaEdDCBBCABdDEADDAABACEDCADBcCCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal cbEdDC BDEeaCcDCA DE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CbBdDCeBEaAADAEBCB BBCDEB BADDDE CbCDb C

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EEEACCDDbADBCCEaAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIÜZ EL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,807 299,530 42 54 148 2123 25259

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 81 7 79,25 66 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe eDEBCbAEECEbDCBBCABEDEADDAABACEDCADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal bAEED ABDEC CcDCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCDBED                              

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,234 299,530 7 15 36 607 7606

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 3 4 2,00 20 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 97 15 93,25 78 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEABBDbCcBECECaBEBADDA DABAADCCEABDCcCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEAba  ACcD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADDEeDEBCCBBEBBDD BDEAEcb D ecC 

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EdECADCDCBbAECCEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 0 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORAN UMUT KURGAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,685 299,530 63 76 241 3739 43797

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 75 25 68,75 57 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEAcBD bbaEeECbBcBAcDAcaABAAedbEABDeACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEACE Be cDECEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD Db BADaEADEBCC B     ABDE E   D     

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen cEECAcCDCcDdECCcBcEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 451,149 299,530 1 1 3 96 1359

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 106 11 103,25 86 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CcaAB DbCdBECECDBdBADDAEaABAADCC ABDacCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEAbbDBACcD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EEECADCDCBDAECCEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AKASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 448,888 299,530 2 2 4 108 1595

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 106 12 103,00 86 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEABBDbCcBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEACbb ACBD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDcDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADEaA

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EdECADCDCBDbbCCaBaEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,521 299,530 84 101 314 4949 57425

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 20 0 20,00 50 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 68 24 62,00 52 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe eDEcCbAbECE DCBBCABbcEAaDAABACEeCADB CaB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EbEdDCe  de CcDCABaE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik C B DCDBEDAA  EB  EB      B  D E CD D   

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  bEAabcDE eeC EEAbaB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,254 299,530 91 110 375 6126 71615

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 64 34 55,50 46 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDaBCbAdcbd eCddCABEDEADceAdACEeeADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EbEdD AB a aCcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBbDCaBED AceEBCB B C E  B eD EcC  Db  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen c cdC  Dd DeC EaAb B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 2 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU KAŞARCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,318 299,530 28 39 108 1643 19971

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 86 10 83,50 70 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDEBCDAEE E DCBBCAeEDEADDAABACEcCADaACCa

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEdD A  EC CBaCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDB DCDBEDAADbE CB BB   B B DD EAC  DE  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EEAC  Da DBC bEAaCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEFE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,918 299,530 101 123 448 7706 90792

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 52 18 47,50 40 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEeda       EC  deADDAEaABAAcCaEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEAdac ACBD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDbDbABA eEA EB   a      BD  E C       

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen        D       a    

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,638 299,530 68 83 263 4062 47561

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 74 28 67,00 56 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbcAeBDbeEBECECDBdBADDAEDABAAbdCEABDeACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEedb deCcDECEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDbDC eADeEADEBCC a aB    DE E   D D   

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen bbECAbbDCdD  aCEBbEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,878 299,530 78 93 298 4680 54441

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 69 23 63,25 53 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbcAd Db  aECECDBcBADDAEDABAADCaEABDecaB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEA c  A c  CEAbcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEcC BADeEADEB d BaBB   BDE E  CD     

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E ECA  DCBD Ea aebEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,233 299,530 20 31 86 1410 17135

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 90 19 85,25 71 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe eDaBCbAEdCE DCBdeABEDEAcDAABACEcCADBACaB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDbA Da  CdaCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDB DCDBEDAADAEaCBEBBdDEBABADD E CDCDc e

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EdAC cDEADBC EEAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CARTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,910 299,530 59 72 214 3098 36358

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 79 26 72,50 60 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEAecDb bBEeECbBEBcDDAEDABAADeCEABDeebB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cDdEeCdc AecDbCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDbbC eA DEADEBCC eE  eD B EAE     DE A

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EEECADbDCBDAECCEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,107 299,530 93 113 398 6668 77835

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 60 29 52,75 44 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe cDaaC AE dE  CeBeABaDbA DAABACED ADBAaaB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EbEdDde   e CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBbDCD ED ADAE   cc dDE  B eD E  D D   

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  bcACbcD  Dc dEa bCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 1 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 445,700 299,530 3 3 6 136 1954

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 104 10 101,50 85 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbaABBD C BECECDBEBADDAEDABAADCCEABDeACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEA bDBACcDcCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADaE DEBCCBaEaB DABDEAEDCCDADEeA

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EEECADCDCBDAECCEB EA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,574 299,530 29 40 110 1682 20341

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 86 13 82,75 69 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEABBDbdcBECECDBdBADDAEDABAADCCEABDeACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEAbba ACcD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD DCABADeEADEB      B D  D  ED  De    

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EcECAD DCBDAECCEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİRKILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,310 299,530 72 87 280 4300 50252

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 69 12 66,00 55 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CDEABBDECEdECEaDBEBcDDAEDABcADCCEABeCACd

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDccACEDBAeBDECEbDBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADDcbDEBCC                      

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen          BDA        

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,357 299,530 100 122 435 7436 87283

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 54 20 49,00 41 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDaBC Ac dEEDCeBCdBEDEADDAAeACEDdAbBc bB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal beEEDbABDE  CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik Cb  DCcaED ADcE    B         D E        

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen       ca      E    B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 5 3 56
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,068 299,530 55 67 187 2694 31699

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 79 13 75,75 63 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDEBC AEECEbDCBcCAB DEADDAABACEeCADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEdD A     CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CbBE CeBEDAA AEB   B CD   B  D E    D ee

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EbdACaDDE DB CEEA CB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,960 299,530 13 22 55 919 11303

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 95 20 90,00 75 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbaABBDbCEBECECDBEBADDAEDABAAeCCEABDecCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEACd BeacDECEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADDEADEBCCBBEcBeDAaDEAEbC c DaC 

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen ccECA CDCBDAECCaBdEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,033 299,530 80 96 302 4727 55048

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 67 16 63,00 53 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEABBD C BECECDBE ADDAdDABAAaCCEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEE CE  d c  CcADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CdD  C eA aE  EB C B B    BD  E      c  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E daAb DCBD   aEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,821 299,530 31 42 113 1717 20730

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 87 18 82,50 69 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe eDEBCbAEECEbDCBdeABEDEADcAABACEDCADBACbB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDbAd bebCceCAB E     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBbDCDBEDAADcEBC EBBC EBABAe  E        

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EEEACC DEbDBCCEEAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,546 299,530 61 74 225 3377 39586

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 77 23 71,25 59 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CDEABBD  bedCECDBdBAD AE ABAADCdEABcCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal      CEDBACcDcCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDcDCABADDEADEBCdc EBa   BD dc   D ba  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen ccdCAabDCBDAECCaBbEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 1 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE KIRKGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,488 299,530 95 115 401 6777 79162

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 57 20 52,00 43 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDEeCbA  dE aCBBCdBEDEADDAABACEcCADBAeCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EbEbDCA  dddCdDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik   B cC cE    AE  B           e          

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  E  ab D cDd  EEAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,375 299,530 26 37 103 1560 18986

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 89 20 84,00 70 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEABBDbadBECECDddBADDAEDABAADCCEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEAbEc eecDaCEAD C     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDcDCABADDE DEBC BBEB  D BDEAEDCCD  bC 

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E ECADbDCBDdECCaBaEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,491 299,530 22 33 93 1478 17967

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 89 16 85,00 71 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CDEAeBDEdcBECEC BEBADDAEDABAADCCEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDEEAdd  AdcD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD DCABADDEADEB C BEBB D BDE E bCDADE  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen c cCAaCDCcDAECCae EA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,491 299,530 22 33 93 1478 17967

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 89 16 85,00 71 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CDEAeBDEdcBECEC BEBADDAEDABAADCCEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDEEAdd  AdcD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD DCABADDEADEB C BEBB D BDE E bCDADE  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen c cCAaCDCcDAECCae EA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,193 299,530 43 55 151 2156 25599

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 86 26 79,50 66 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDEBCbAaE EbeCBdCABdDEADDAABACEbCADBAeCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EbEdDC cDba CcDCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCaBEaAAeAEBbBEB CDEBABA DbE CDCDc  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen cEEACCbDEbDcCCEEAbCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,193 299,530 43 55 151 2156 25599

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 86 26 79,50 66 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDEBCbAaE EbeCBdCABdDEADDAABACEbCADBAeCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EbEdDC cDba CcDCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCaBEaAAeAEBbBEB CDEBABA DbE CDCDc  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen cEEACCbDEbDcCCEEAbCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE EBRAR SERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,692 299,530 88 106 356 5707 66761

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 63 23 57,25 48 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEeBcD   B CECbBEBdDeAcDABAAcCCEABDbACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEb dD   BDbCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDa b BA eEAebd   aaBB    D         E A

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E E d  DCBD c CEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,048 299,530 37 48 130 1931 23175

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 87 23 81,25 68 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEAdBD abBECECDBdBADDAEDABcAeCCEABDCAaB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDdEA dcdAdBD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADaEeDEBCCBBE BDDABDEA DCaD     

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen ccECAeCDCBDdECCaBbEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,675 299,530 89 107 357 5710 66779

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 64 27 57,25 48 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe dDEcCcAa bEbeCBBCABEDEeDcAABACE CADBbCaB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal bAEbD A    dCcaCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDB DCecEDAAD EB B c d       D c        

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  dEACbbDEADeCCEEAaeB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,733 299,530 62 75 240 3738 43770

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 73 17 68,75 57 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDaeCbAEdCEEbCdBCdB DcADDAABACEDCADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEbCABDECbCdDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik C B DCaBE  A  E CB  B a   B             

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EEACbaDE DBC EEAbCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,597 299,530 47 59 164 2321 27564

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 26 8 24,00 60 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 85 27 78,25 65 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEABBD bcBEeECbddBAcDAEDABAAcCCEABDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDEEACEc AddDbCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD DCABADeEeDEdCCdBEBB DABDEe   dD DcaA

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EEECADbDCeDbECaEBdEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ZEYNEP ŞENER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,832 299,530 104 126 474 8483 100645

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 20,98 21,52 13,49

Toplam: 120 47 14 43,50 36 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe Cea B D C BECECDBbBADDcEDABAADCCEABD AbB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cDEEcCd dAbcD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CcD DCbeA                               

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,748 299,530 66 80 257 3992 46822

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 72 19 67,25 56 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDaBCeA bbE DCBBCABdDEAaDAAeACEaCADBAdCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDbe     CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CbBEDCeBEDAA AEB BEB   E  B  D          

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  cdACCaDEbDBC E AEaB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,748 299,530 66 80 257 3992 46822

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 72 19 67,25 56 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDaBCeA bbE DCBBCABdDEAaDAAeACEaCADBAdCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDbe     CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CbBEDCeBEDAA AEB BEB   E  B  D          

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  cdACCaDEbDBC E AEaB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 416,620 299,530 9 17 42 744 9140

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 94 9 91,75 76 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe C EABBDEbEBECECD dBADDAEDABAADCCEABDCcCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEE db   C D CEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDbDCABADDEcDEBCC BEBBDDABDEAE     D CA

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E ECADCDCBD ECCEBaEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY İNAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,739 299,530 105 127 477 8552 101552

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 5 20,75 52 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 45 8 43,00 36 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDEeCDeEa EdD   CA EDEAD AA   E CADBc   

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDCAdD      CAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik   B   DaED A  EB B     E     D          

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 4 0 44
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,714 299,530 39 50 139 2037 24346

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 86 23 80,25 67 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe eDaBCbAEECEbDC BCABdDEADDAAeACEDCADBAeCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EcEdDCAc bC CcDCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBcDCDBEaAAD EBC EBBCDEe aADD Ec  CcEe 

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  bEACbDDEADBCCEaAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 6 2 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÖNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,370 299,530 99 121 432 7374 86530

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 56 26 49,50 41 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe eDEaCbAEdbEEDCBBCABEDdADDAABACEbCADBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal cAEdcbeBcb  CBaCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CaB DCccE    AEB caB d       D E Ca  d  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen      b D    a  a    

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,186 299,530 56 68 194 2797 32771

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 81 23 75,25 63 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe  DEBCbAE CEbDCBBCdBEDEADDAABACaDCADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal bAEdDbe   ecCcDCAeDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDB  CDBEaAADcE CB B CDEB BADDDEc c DE  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  bEACbeDEADcCaEaAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TAŞKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,151 299,530 58 71 205 2896 33931

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 80 22 74,50 62 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEABaD CEBcbECeBEBADDAEaABAAaCeEABDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEbbE  eCcD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDC BADeEA Ec C aaBB D BDE ED CD  c  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen b ECAcCDCdDcE CEBdEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,777 299,530 11 20 53 885 10942

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 95 18 90,50 75 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe dDaBCbAEECEbDCBBCABEDEADeAABACEDCADBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDeAB dC dcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDB DCDBEDAADAEBCBEB CDEBAB DDDEc D DcAC

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EddAdacDEADBCCEaAbCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 2 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,860 299,530 52 64 178 2453 29040

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 2 4 1,00 10 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 83 23 77,25 64 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDaBCbAE aEbDCBBCABdDEADDAABACEDCADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal bAEEDbe  dCdCdDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDeEDCaBED ADAEB  EBB eEB B  D  c D Dccd

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen cdEACCeDEADBCCEEAEaB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 2 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIYMET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,858 299,530 83 100 310 4876 56541

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 69 26 62,50 52 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CDEABaDbbdBECECDBdBdDDAEDeBAAeCCEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDbEeCabBeCBDbCEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDE C eAD EA EB     BB   BD  c C D Db  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen Ebb Ab Da D   CbBdEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 425,689 299,530 6 12 28 510 6236

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 99 17 94,75 79 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbaABBDECEeECECDBaBADDAcacBAADCCEABDCcCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEACbaBAecDECEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADaEADEBCCBBE B DABDEAEDCdDAbE  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EEECADCDCBDAECCaBdEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
Dikdörtgen 2 2 0 100
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 225,135 299,530 109 132 549 10772 132854

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 20,98 21,52 13,49

Toplam: 120 31 14 27,50 23 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDEaCDA ddE DCBdCABEDcAaDdbBACdD A      

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EeEbDbe   C    CABeE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik  D                                      

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 5 1 56
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 4 36
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ZEYNEP KAYAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,408 299,530 71 86 279 4291 50193

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 71 22 65,50 55 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEABBDECEBEbECbBbBADDAEaABAAaCCEABDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEAbdD eCcDbCEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CdDE C BA eEADEB   B       D            

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen bEEaAabDCcDdE CaBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS İREM BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,115 299,530 25 36 100 1529 18608

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 89 19 84,25 70 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEeeBDbddBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCcCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEACbDBAecDaCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD  CABADeEADEB d BEBB DABDE   C D  a A

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen bEECAabDCBDeECCEBaEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ KAYRALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,922 299,530 103 125 468 8236 97334

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 53 35 44,25 37 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe cDEBCbAEEdEbDCedbABdDEADDAABAdEaCdDBcebB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EeEdDbAdadaddcaCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik b BEDCeBE  A  E  c                      

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  bdACbeDEcDBCa EAa B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 153,564 299,530 111 134 574 11848 148947

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 27 2,25 6 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 15 -0,75 -4 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 6 15 2,25 8 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 6 16 2,00 5 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 2 5 0,75 11 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 3 14 -0,50 -3 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 21 72 3,00 3 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe eDEbace b e bcdbcdBADeeaDdBbAce cAdbabdc

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EbcddaEc d acbdcAbde     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik d bEDCddeD adaEc bee da   B  b c        

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen  dEabceDecDcba c dac

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 2 7 22
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 8 27
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0
SAYILAR 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 3 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,465 299,530 60 73 221 3212 37822

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 76 16 72,00 60 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEAdcD b BECECDBaBADDAEaABAAD C  BDaAaB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEA E  eecD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD DCABADeEADEBCC BEB     D  c    A    

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen b ECAeCDCBD ECCaBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 2 64
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,184 299,530 34 45 122 1798 21596

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 89 26 82,50 69 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe abEAecDbCdBECECDBEBADDAEDABAAeCCEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEcad dAbBadCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CcDEDCABADeEAcEBCC BEBBDD BDEAEDbCDA ECA

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen cEECAebDCBDe aCEebEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÖZELER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,759 299,530 33 44 117 1764 21284

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,98 21,52 13,49

Toplam: 120 85 6 83,50 70 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEeDDAABACEDCADBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDCAcDEdECBDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCDBEDAADAEeCBEBBCcEcABAD   A   D   

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,501 299,530 74 89 284 4403 51408

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 71 25 64,75 54 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEABBDbbcBECECDBdBADDAEaABAADCCEABDacaB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEAedbBe cDdCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDbDC BcDaEb EB  BB B    BeEA       c  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E cCA  DCBD Ea aBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,235 299,530 73 88 282 4364 50917

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 71 24 65,00 54 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEABBDbbcBECECDBdBADDAEaABAADCCEABDacaB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEAedbBe cD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDbDC BcDaEb EB  BB B    BeEA       c  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E cCA  DCBD Ea aBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,756 299,530 53 65 185 2627 30735

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 3 4 2,00 20 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 82 23 76,25 64 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbaABBDbC BECECDdEBADDAEDAeAA CdEABDCAbB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEeb   eeBD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDcDeABAD EAbEBCCc EBBD  BD AdDdCDb   c

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EEECA bDCBDAEaCEeaEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 0 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,143 299,530 94 114 400 6738 78622

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 4 0,00 0 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 12 11 9,25 23 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 2 3 1,25 18 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 61 35 52,25 44 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CeaABBD CEBcCEC BEBADDbEDAab bCCddBbCcaB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEcdE BACBDcCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CcDED  BeaDEd EB e B   a d D  c ba   Eb 

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E cCccbDacD b CcBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 5 4 56
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,084 299,530 76 91 291 4541 52982

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 72 31 64,25 54 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEABcDbCEBECaCDBEBADDAEDABAADdaEABDCcCd

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cDEEAdb deCcDECEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD D ccdDDEA EBCC B Be cbBD   b  DbDb  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen Eb C aCDCcbdE CaadEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 2 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,740 299,530 65 78 247 3786 44356

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 4 0,00 0 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 76 29 68,75 57 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe eDaBCDAEbdEbDCBdCABdDEADDAAeACEcCADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EbEEDCd  dCdCdDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCDBED AbAEBCB B   EBcB  D  ce  Dd d

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen cbbA CaDEeDBCCEaAdCc

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
Dikdörtgen 2 0 2 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,544 299,530 27 38 107 1639 19885

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 29 9 26,75 67 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 90 28 83,00 69 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEABeDbCdaEdECDBEBADDAEDAeAAaCCEABDeACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEebbaBeecDbCEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDbDCABADeEcDEBCd BEBBDaABbEAEDeCDAba A

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EEECADCDCBDdECCEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,679 299,530 21 32 88 1429 17386

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 89 17 84,75 71 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbaABBDbCEeECECDBdBAD AEaABcADCCEABDCAaB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEedE deeBD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD DCABAaDEADEB CB  BB DABD  E C DAc  A

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EEECAeCDCBDAECCEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 434,694 299,530 5 9 18 322 3931

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 102 17 97,75 81 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbaABBDbbaBECECDdEBADDAEDABAADCCaABDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEAbbcBeCcDbCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDAcd e

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EEECADCDCBDAECCEBdEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,907 299,530 38 49 131 1935 23234

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 87 24 81,00 68 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEAeBDbaaBECECbBEBADDAdDeBAAbCCEdBDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEeCdDBdbcDbCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADDEADEBCCBB B DD BDE c abD  E  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EEbCAcCDCcDAEaCEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,506 299,530 96 116 418 7122 83170

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 58 30 50,50 42 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEABBD   BEeECDBEBADDAEDABAADCdEeBDCAbB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDcEA    edceadEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik dB  ab BADcEA EdaC B B    a          b  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen bb CAeeDaeD  CCaeaEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR TÜRKÖLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 234,398 299,530 108 131 544 10472 128205

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 35 21 29,75 25 70,93 71,99 53,61

TYT Sosyal EDbEe a  e cacCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CeDaDCABA aEcDEB acBb B               aA

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen b ECADbDbcD ECCcBaEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,007 299,530 64 77 243 3773 44205

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 2 4 1,00 10 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 25 9 22,75 57 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 77 33 68,75 57 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CDEAeaD dcBbbECDBbBADDAEaABAAeCCEABDCAbB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEACd  eedDaCEADeC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDcDCABAaeEADEBCCBBEBBeD aDE  aaCDc d  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen c ECAcbDCcDeECCaBbEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 2 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,482 299,530 85 102 315 4952 57453

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 5 -1,25 -13 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 69 29 61,75 51 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CDaAeBDbddBECECDBbBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEc d deacDbCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDa bbeADeEADE C    B     D  d a  ceb  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E aCAabDCBDeECCEeaE 

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 2 0
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,522 299,530 30 41 111 1686 20363

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 87 17 82,75 69 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDEaCbAEbCEbDCBBCABdDdADDAABACEbCADBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EeEEDCcB bebCcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBcDCeBEDAADAEBCBEB CD B B  D          

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EEEACCDDEADBCCEEAaCc

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH İNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,178 299,530 15 24 63 1125 13656

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 28 8 26,00 65 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 93 20 88,00 73 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEAecDbCEBECECDBaBADDAEDABAAbCCEABDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEACdcBACcD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik dBDEDCABADeEeDEBCC BEBBbDABcE  DC DecaCA

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EdEdADCDCBDAECC  aEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 2 0
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,094 299,530 18 28 76 1304 15850

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 92 24 86,00 72 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe eDaBCbAEbCEbDCeBeABdDEADDAABACEbCADBAeCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEdDCAB aeaCcDCAeDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDebDCDBED ADAEBCBEBBdDEB B eDDEACDCDbAd

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EbEACCDDEADBCCEEAdCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,851 299,530 41 53 147 2121 25242

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 84 14 80,50 67 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe eDEBCbAEEdEbDCBBCABdDEADDAABACEDCADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal cAEEDCe  d  CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBbDCDBEDAADAEBCBEcBCDEBABADDDE  D DEcC

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen               E AcCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,198 299,530 69 84 265 4086 47834

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 71 18 66,50 55 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDEBCbAc  E  CeBCABEDcAaDeABAbdDCADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEdD A  ae CBDCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBdDCeBE  ADAEB B BB a  A     E C      

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen cEEACCaD  DBC EEAE B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYFİ ALTINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,847 299,530 45 57 157 2263 26838

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 3 4 2,00 29 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 86 27 79,25 66 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEAdBD CbBaCECDBEBdDDAEDABAADCCEABDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEAbdcBAecDaCEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADaEADEBCC BbBBDDABDE EbbCD DaC 

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E  eAcaDacDbEaCaBbEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,128 299,530 49 61 171 2352 27802

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 84 24 78,00 65 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CDEAdeDb EB CECbBdeADDAEDABAA CCEeBDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cDEEACbDcAecDbdEADB      

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CcDcDCABA eEADEBCC BEBB D BDEAED CD ec  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EcECAabDCBDAECCEBdEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,222 299,530 102 124 451 7814 92161

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 51 16 47,00 39 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEAdBDbebBECECbBEBADDAEDABAADCaEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEAb DBe c  CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik    a   BADeEc E            D            

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E      a            

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÜLKÜSEVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,587 299,530 90 108 366 6035 70565

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 17 0 17,00 43 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 60 15 56,25 47 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CaaAe DbCEdECECDBEBA DAEDABdA CdEABDaAaB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDcEeCdcBe BD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDC BADDE  EB     BB    DE           

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen d   A  D            

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,355 299,530 40 51 141 2057 24537

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 87 28 80,00 67 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEAeBD dceaCECDccBADDAcDABbAedCEABDCAaB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDEEAaaDBACcDcCEADeC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDbDC BADaEeDbBCC BEBB DABDEAEDCCDAba A

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EEECADbDCBDeECCEBaEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALTUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,470 299,530 57 70 202 2876 33734

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 80 21 74,75 62 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CcEABBDbeEBECECbBdBdDDAEDABAAaCCEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEbbEcceCcD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABA DEADEc   B BB  A D  EDb DAb  A

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen d EC   DCBD EaCaBaEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,324 299,530 50 62 174 2380 28236

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 4 0,00 0 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 85 28 78,00 65 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDcBCbAEabEEDaBBCABEDEAacAABACEeCADBbaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEdDCABcdCaCcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCDBEDeADAEBCBEBBCDEBdB  De c  aD  a

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EdEACdaDEcbBCCEaAECe

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUG * YURTTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,244 299,530 81 97 304 4779 55617

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 71 34 62,50 52 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDcBCbAbEbEdDCeBeABacEADDAABACEcCADBceCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAcaDdedcdebCBDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik eDBEcCeBEDAAeAEBC EB C  e d  D c     E  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EbEACecDEcDBCCEbAEeB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AĞDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,513 299,530 48 60 167 2327 27609

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 83 19 78,25 65 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe eDacCbAEECEbbCBBCABdDEADDAABACEcCADBACCd

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEdDCeB aa CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDB DCDBEDAADAE CB B CeEB B  D E  D Dc a

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EEEAC DDE DcC EaAEC 

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,215 299,530 32 43 116 1741 21025

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 18 0 18,00 90 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 86 15 82,25 69 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDaBCbAE CEbDCBdCdBbDEADDAABACEDCdDBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EeEED A cECbCdDCA DE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDB DCDBEDAADeEBCeEBB  EB B DD E     c  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EEACCDDE DBCCEEAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,417 299,530 79 94 300 4707 54760

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 70 28 63,00 53 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbaABBD bbBdeECDBdBADDAEDABAADCCEdBDCcCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal aDdEeCb  c cebCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDE CABA eEeDEB     Be  ABDE    aD  b  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen b ECAaaDCBDbECCaBbEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,296 299,530 70 85 269 4138 48389

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 72 24 66,00 55 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDEBCDAEbCEbDCBBdcdabEADDAABACcDCADBACCa

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEcDbAeDcdECBDCABDc     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik e   DCeBED A eEa   B     d   D E     a  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EEEACCDDbADBCCbaAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇOLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,169 299,530 92 111 377 6202 72431

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 61 23 55,25 46 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEAdBD bEBc ECDBdBADDAEDABAAbCCEABDCcCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEeda BeacaaCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CdDb CAeA eEADbB  B EBB   B       D     

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E E    D       ac EA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,989 299,530 87 105 341 5449 63498

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 16 9 13,75 34 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 68 36 59,00 49 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CeEABcDbecaEeECDBbBdDDAEDAeAAaCCEABDCAbB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEACbeBAecDcCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CdDEbCdBc eEADEB d B       DE E CdDc   e

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen aadaAadDeBDAE CdBcEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN NAZ AKKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,029 299,530 12 21 54 912 11270

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 94 15 90,25 75 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe BDEBCbAEdCE DCBBCABEDEADDAABACEDCADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEED A   C CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCecEDAAcAEBCBEBB DEB BADD EA  CDaAC

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EdEdCbeDEbDBCaEaAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHLVNĞL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,614 299,530 16 25 70 1212 14778

Katılımlar: 111 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,85 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,47 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 11,10 11,05 9,62

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 18,49 18,80 12,03

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,50 2,72 1,47

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 20,98 21,52 13,49

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,32 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,60 3,68 2,33

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,00 11,21 6,74

Toplam: 120 93 24 87,00 73 70,93 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEAdBDdeEBECECDBEBADDAEDABAADCCEdBDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEcbac AecDcCEADeC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBcEDCABADDEADEBCCdBEBBDD BDEcEDCdDA aaA

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EEECAabDCBDAECCEBdEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN HABİBOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,774 299,530 2 26 71 1248 15132

Katılımlar: 8 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,09 28,21 23,75

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 16,22 18,80 12,03

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,44 2,72 1,47

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 18,66 21,52 13,49

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,25 3,14 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,72 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,12 3,68 2,33

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,09 11,21 6,74

Toplam: 120 89 9 86,75 72 63,38 71,99 53,61

TYT Türkçe BDEBCDAEECEbDCBBCABEDaADDAABAdEDdADBACaB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Matematik CDBEDC BEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEA DCDcAC

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EEEACbDDEbDdCCEEAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE IŞIK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 444,641 299,530 1 6 10 157 2160

Katılımlar: 8 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,09 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,34 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 0,94 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 8,53 11,05 9,62

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 16,22 18,80 12,03

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,44 2,72 1,47

TYT Matematik 40 36 0 36,00 90 18,66 21,52 13,49

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,25 3,14 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,72 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,12 3,68 2,33

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,09 11,21 6,74

Toplam: 120 104 10 101,50 85 63,38 71,99 53,61

TYT Türkçe BDEBCbAEbCEbDCBBCABdDEADDAABACEDCADBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDCABDECaCcDCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCDBEDAADAEBCBEBB DEBABADDDEACDCD   

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EEACbaDE DBCCEEAdCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GÜLTEKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,462 299,530 8 128 503 9126 109081

Katılımlar: 8 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 27,09 28,21 23,75

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,34 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,94 1,24 0,80

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,81 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,44 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 8,53 11,05 9,62

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 16,22 18,80 12,03

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,44 2,72 1,47

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 18,66 21,52 13,49

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,25 3,14 1,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,72 4,39 2,62

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,12 3,68 2,33

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 9,09 11,21 6,74

Toplam: 120 46 26 39,50 33 63,38 71,99 53,61

TYT Türkçe eDacCbAdce  DCBBeABbDEAaDAAeAdEc ce ACbB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal          d    D          

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCeBED ADAEaCBEdB          E        

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen d EACecDcdDcCC      

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞAHİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,811 299,530 4 98 306 4816 55913

Katılımlar: 8 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,09 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,34 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,94 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,81 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,53 11,05 9,62

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 16,22 18,80 12,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,44 2,72 1,47

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 18,66 21,52 13,49

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,25 3,14 1,80

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,72 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,12 3,68 2,33

TYT Fen 20 11 1 10,75 54 9,09 11,21 6,74

Toplam: 120 67 18 62,50 52 63,38 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEABcDbCdecCECDBEBAccAEDABAADCCEABDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEACaDBeecDEdEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CcDd CABADe   E           BD            

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E  a   DCBD   CEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER BERBER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,988 299,530 7 120 426 7284 85245

Katılımlar: 8 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,09 28,21 23,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,34 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,94 1,24 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,81 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 8,53 11,05 9,62

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 16,22 18,80 12,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,44 2,72 1,47

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 18,66 21,52 13,49

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,25 3,14 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,72 4,39 2,62

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,12 3,68 2,33

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 9,09 11,21 6,74

Toplam: 120 54 16 50,00 42 63,38 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEABBD  EBdbECDBaBADDAEDABAAeCCEABDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdccbdbBcecD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik C D    BAaeEA  B C   BB                 

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YAĞCI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,823 299,530 6 118 421 7167 83729

Katılımlar: 8 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 27,09 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,34 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,94 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,81 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,53 11,05 9,62

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 16,22 18,80 12,03

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,44 2,72 1,47

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 18,66 21,52 13,49

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,25 3,14 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,72 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,12 3,68 2,33

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,09 11,21 6,74

Toplam: 120 58 33 49,75 41 63,38 71,99 53,61

TYT Türkçe cDaBCbAEcCEbeCBBCABEDcAaDedBACEebbDBcaaB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal ceEEDbc DaCcCcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik C B DCDcbD   cEBbB                      

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EcEAadeDE DBCCEcAbCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DENİZ ÖNDER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,037 299,530 3 95 301 4726 55045

Katılımlar: 8 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 27,09 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,34 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,94 1,24 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,81 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,53 11,05 9,62

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,22 18,80 12,03

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,44 2,72 1,47

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 18,66 21,52 13,49

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,25 3,14 1,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,72 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,12 3,68 2,33

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,09 11,21 6,74

Toplam: 120 69 24 63,00 53 63,38 71,99 53,61

TYT Türkçe eDEeCcAEcaE DC cbABEDEADDAABAbEDCADBA bB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EcEED ed b  CdDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDdEDCeBED Ae EB BEB C EB B  D c        

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EEAaeeD eDBd EcAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 0 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR ŞİMŞEK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,518 299,530 5 112 386 6455 75215

Katılımlar: 8 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 27,09 28,21 23,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,34 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,94 1,24 0,80

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,81 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,53 11,05 9,62

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 16,22 18,80 12,03

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,44 2,72 1,47

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 18,66 21,52 13,49

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,25 3,14 1,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,72 4,39 2,62

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,12 3,68 2,33

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 9,09 11,21 6,74

Toplam: 120 60 24 54,00 45 63,38 71,99 53,61

TYT Türkçe cDEBC Aab E DCBceABEDdADDeABAeEDCADBAabB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal cbEdDCe    ECBDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik bcB DCcBED ADeEB B B b   c          DEAC

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  cdAC  Dc DcC       

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,943 299,530 10 52 145 2114 25188

Katılımlar: 15 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 2 32,50 81 31,48 28,21 23,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,42 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,65 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,38 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,58 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,03 11,05 9,62

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 22,50 18,80 12,03

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,53 2,72 1,47

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 27,03 21,52 13,49

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,15 3,14 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 5,20 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,53 3,68 2,33

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 13,88 11,21 6,74

Toplam: 120 85 21 79,75 66 84,43 71,99 53,61

TYT Türkçe eDEBCDAE  E DCBBCABED ADDAABACEDCADBc CB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal bAEdbCABDEacCdDCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik bDBaDCeBED ADAEa eEBBCDE ABcbDDEA    Ee 

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen bcEACbDDEADBC EEAaCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 0 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU TURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 425,765 299,530 5 11 27 506 6215

Katılımlar: 15 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,48 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,42 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,65 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,38 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,03 11,05 9,62

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 22,50 18,80 12,03

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,53 2,72 1,47

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 27,03 21,52 13,49

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,15 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,20 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,53 3,68 2,33

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 13,88 11,21 6,74

Toplam: 120 100 20 95,00 79 84,43 71,99 53,61

TYT Türkçe dDcBCbAEEaEbDCBdCABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal cAEdDdAdDaabCdDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDbDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACcCDEAC

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen caEACCDDEADeCCEEAECc

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYORAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,494 299,530 6 13 32 548 6868

Katılımlar: 15 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 31,48 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,65 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,58 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,03 11,05 9,62

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 22,50 18,80 12,03

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,53 2,72 1,47

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 27,03 21,52 13,49

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,15 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,20 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,53 3,68 2,33

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 13,88 11,21 6,74

Toplam: 120 98 16 94,00 78 84,43 71,99 53,61

TYT Türkçe BDaBCbAEb E DCBcCABEDEADDAAeACEbCeDBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEdDbABDEebCBDCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCaBEDAADAEBCBEBBCDEBABA DD A DCDcA 

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen cEEACCDDEADBCdEEAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK SARIÇİÇEK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 445,280 299,530 1 4 8 141 2003

Katılımlar: 15 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 31,48 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,42 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,65 1,24 0,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,03 11,05 9,62

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 22,50 18,80 12,03

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,53 2,72 1,47

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 27,03 21,52 13,49

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,15 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,20 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,53 3,68 2,33

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 13,88 11,21 6,74

Toplam: 120 103 6 101,50 85 84,43 71,99 53,61

TYT Türkçe CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEACdDaACBDaCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADaEADEBCC B   D AB   E CCDADE  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EEECADCDCcDAECCaBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK SARIÇİÇEK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 445,280 299,530 1 4 8 141 2003

Katılımlar: 15 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 31,48 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,42 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,65 1,24 0,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,03 11,05 9,62

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 22,50 18,80 12,03

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,53 2,72 1,47

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 27,03 21,52 13,49

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,15 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,20 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,53 3,68 2,33

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 13,88 11,21 6,74

Toplam: 120 103 6 101,50 85 84,43 71,99 53,61

TYT Türkçe CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEACdDaACBDaCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADaEADEBCC B   D AB   E CCDADE  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EEECADCDCcDAECCaBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA KILIÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,673 299,530 8 18 48 812 9893

Katılımlar: 15 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 31,48 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,42 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,65 1,24 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,38 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,58 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,03 11,05 9,62

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 22,50 18,80 12,03

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,53 2,72 1,47

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 27,03 21,52 13,49

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,15 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,20 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,53 3,68 2,33

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 13,88 11,21 6,74

Toplam: 120 96 20 91,00 76 84,43 71,99 53,61

TYT Türkçe CDEA cDbddBECECDBEBADDAdDAeAADCCEABDaAaB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEA b  eacDaCEADeC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDcDCABADDEADEBCCdBEBBDDABDEAEDCCDADcCe

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EcECADCDCBDAECCEBaEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN GÜNGÖR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 444,384 299,530 3 7 12 162 2209

Katılımlar: 15 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,48 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,42 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,65 1,24 0,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,03 11,05 9,62

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 22,50 18,80 12,03

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,53 2,72 1,47

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 27,03 21,52 13,49

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,15 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,20 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,53 3,68 2,33

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 13,88 11,21 6,74

Toplam: 120 105 15 101,25 84 84,43 71,99 53,61

TYT Türkçe BDEcCbAEECEbDCBBCABaDEADDAABACEDdADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDCAdbbCECcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEAdDCDaAC

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen cbEACbDDEADBCCEEAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK TOPAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,360 299,530 12 79 252 3911 45853

Katılımlar: 15 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 31,48 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,65 1,24 0,80

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,38 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,03 11,05 9,62

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 22,50 18,80 12,03

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,53 2,72 1,47

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 27,03 21,52 13,49

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,15 3,14 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 5,20 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,53 3,68 2,33

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 13,88 11,21 6,74

Toplam: 120 72 17 67,75 56 84,43 71,99 53,61

TYT Türkçe CbEABBDb  BECECDBEBADDAEDABAAaCCEABDCcaB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEb Ebc  BD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD De BA  EADEBd  d       DE        c  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E ECAcdDCeD ECCacEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAİDE SU YAVUZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,368 299,530 15 109 374 6119 71528

Katılımlar: 15 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 31,48 28,21 23,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,42 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,65 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,03 11,05 9,62

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 22,50 18,80 12,03

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,53 2,72 1,47

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 27,03 21,52 13,49

Fizik 7 0 0 0,00 0 4,15 3,14 1,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 5,20 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 4,53 3,68 2,33

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 13,88 11,21 6,74

Toplam: 120 62 26 55,50 46 84,43 71,99 53,61

TYT Türkçe eDaBCcA bdE DCBBCABEbdADDAABACdbCADBcCCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal beEdDbeBcaC CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBdDCeBEa  DAEB B B      B  Da     Da  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen        DE Dca EaA CB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÜNEYSULU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,470 299,530 7 14 33 549 6873

Katılımlar: 15 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,48 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,65 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,58 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,03 11,05 9,62

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 22,50 18,80 12,03

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,53 2,72 1,47

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 27,03 21,52 13,49

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,15 3,14 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,20 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,53 3,68 2,33

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 13,88 11,21 6,74

Toplam: 120 99 20 94,00 78 84,43 71,99 53,61

TYT Türkçe CbaAeBDbCEeECECDBEBdDDAEDABAAbCbEABDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEbbEDBeeBD CEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADeEeDEBCCBBEBBDDcBDEAEDCCDADcaA

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EdECADCDCcDAECCEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİL SAB 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,919 299,530 4 10 26 475 5837

Katılımlar: 15 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 31,48 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,42 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,65 1,24 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,03 11,05 9,62

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 22,50 18,80 12,03

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,53 2,72 1,47

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 27,03 21,52 13,49

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,15 3,14 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,20 4,39 2,62

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,53 3,68 2,33

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 13,88 11,21 6,74

Toplam: 120 99 16 95,00 79 84,43 71,99 53,61

TYT Türkçe BDaBCbAEE EbDCBBCABdDEADDAABACEDCdDBebCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal bAEdDbdBDbe CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCDBED AcAEBCBEBBCDEBABADDDE CDCDcA 

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EEEACCDDEADBCCEEAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR CEYHAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,219 299,530 14 103 317 4969 57619

Katılımlar: 15 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 31,48 28,21 23,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,42 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,65 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,03 11,05 9,62

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 22,50 18,80 12,03

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,53 2,72 1,47

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 27,03 21,52 13,49

Fizik 7 0 0 0,00 0 4,15 3,14 1,80

Kimya 7 2 1 1,75 25 5,20 4,39 2,62

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 4,53 3,68 2,33

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 13,88 11,21 6,74

Toplam: 120 66 16 62,00 52 84,43 71,99 53,61

TYT Türkçe BDaBC AE bEbDCBBCAeEDEAaDAAeAdEDCADBcCCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal aAEEDb BDbe CBDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDB DCaBED A AE    B d  B B  D E        

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen        D  D b EaAE B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR SESSİZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,803 299,530 9 29 82 1355 16437

Katılımlar: 15 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 31,48 28,21 23,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,42 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,65 1,24 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,03 11,05 9,62

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 22,50 18,80 12,03

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,53 2,72 1,47

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 27,03 21,52 13,49

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,15 3,14 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 5,20 4,39 2,62

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 4,53 3,68 2,33

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 13,88 11,21 6,74

Toplam: 120 89 12 86,00 72 84,43 71,99 53,61

TYT Türkçe BDEBCDA   E DCBBCABEDE DDAABACaDCADBcCbB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal aAEdD    EC CdDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBcDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABA DDE C  Dc  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen cdEACCDDE DcCCEEA  e

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 0 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE GÜNDOĞDU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,892 299,530 11 69 195 2811 32932

Katılımlar: 15 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 31,48 28,21 23,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,42 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,65 1,24 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,03 11,05 9,62

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 22,50 18,80 12,03

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,53 2,72 1,47

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 27,03 21,52 13,49

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,15 3,14 1,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 5,20 4,39 2,62

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,53 3,68 2,33

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 13,88 11,21 6,74

Toplam: 120 80 19 75,25 63 84,43 71,99 53,61

TYT Türkçe cDaeCaA c E DCBBeABEDEADDAABACEDCADBceCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEED A  decCBDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCDBEDAADAEBC EBB DEBdB  D E     d  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  bEACebe  DcCCEEAaCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,808 299,530 13 82 261 4049 47439

Katılımlar: 15 134 577 12264 154036

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 31,48 28,21 23,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,42 3,40 3,05

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,65 1,24 0,80

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,38 1,95 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,58 4,46 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 12,03 11,05 9,62

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 22,50 18,80 12,03

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,53 2,72 1,47

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 27,03 21,52 13,49

Fizik 7 3 1 2,75 39 4,15 3,14 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 5,20 4,39 2,62

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 4,53 3,68 2,33

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 13,88 11,21 6,74

Toplam: 120 72 20 67,00 56 84,43 71,99 53,61

TYT Türkçe eDEBCbAE CEbDCBdCABEDEADDAABACEbCADBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal cbEdDCdB da dcDCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCeBcD ADAEaCB B    B    DeE        

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  bEAC  DEADBC E Aa  

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100
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