
SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN BAYRAMİÇ 1506 11-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 180,047 202,930 2 112 112 112 2033

SÖZ 108,832 0,000 1 11 11 11 1305

SAY 195,641 0,000 2 104 104 104 1473

EA 146,304 0,000 3 119 119 119 2251

Katılımlar: 3 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 9 8 7,00 18 13,00 16,73 11,50

Fizik 14 2 3 1,25 9 4,25 4,27 3,23

Kimya 13 5 4 4,00 31 3,58 4,94 3,65

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 6,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 13 13 9,75 24 13,92 14,30 10,17

Toplam: 155 22 21 16,75 11 26,92 32,43 30,35

Matematik Testi  DAb  D Dd     cCe   c      d BBC   d cD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi   E E bc   d  AE  aC aeCDe eaAeBC dBbDDe

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 6 17
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 2 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 2 3 14

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 1 56
GAZLAR 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 6 46



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DAŞDÖĞEN 0 11-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,107 202,930 1 27 27 27 425

SÖZ 108,832 0,000 1 11 11 11 1305

SAY 346,696 0,000 1 27 27 27 234

EA 215,112 0,000 1 48 48 48 843

Katılımlar: 3 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 23 3 22,25 56 13,00 16,73 11,50

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,25 4,27 3,23

Kimya 13 8 5 6,75 52 3,58 4,94 3,65

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 29 11 26,25 66 13,92 14,30 10,17

Toplam: 155 52 14 48,50 31 26,92 32,43 30,35

Matematik Testi ADAABCDC B     c  DEEd A cC EABBCC A DB 

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi bBbCEDDDDCBdDDcECEdCDCCCeecedABBCDABEDDd

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 3 53
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 0 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 11 3 79

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 10 3 77



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA KUYUMCU 1189 11-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 177,110 202,930 3 116 116 116 2113

SÖZ 108,832 0,000 1 11 11 11 1305

SAY 188,746 0,000 3 108 108 108 1547

EA 158,712 0,000 2 105 105 105 2001

Katılımlar: 3 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 10 1 9,75 24 13,00 16,73 11,50

Fizik 14 2 3 1,25 9 4,25 4,27 3,23

Kimya 13 1 4 0,00 0 3,58 4,94 3,65

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 6,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 8 9 5,75 14 13,92 14,30 10,17

Toplam: 155 18 10 15,50 10 26,92 32,43 30,35

Matematik Testi  DAAe DC       E         B    BBC       

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi  ca E bD      ec  d  d C   e  BBC A   De

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 7 1 23
ANALİTİK GEOMETRİ 10 3 0 30

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 2 3 14

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 1 2 11
GAZLAR 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 2 38



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TIRAŞOĞLU 0 11-F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 195,269 202,930 1 94 94 94 1669

SÖZ 108,832 0,000 1 11 11 11 1305

SAY 227,990 0,000 1 86 86 86 1126

EA 175,632 0,000 1 90 90 90 1647

Katılımlar: 1 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 17 14 13,50 34 13,50 16,73 11,50

Fizik 14 4 9 1,75 13 1,75 4,27 3,23

Kimya 13 6 6 4,50 35 4,50 4,94 3,65

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 3,75 5,09 3,28

Fen Testi 40 15 20 10,00 25 10,00 14,30 10,17

Toplam: 155 32 34 23,50 15 23,50 32,43 30,35

Matematik Testi  DAABeeCea  aaDcCebEEcd  BC dABBC  Ad cD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi eccdEcDDD adcad CadCbdeCDBDe  aBC AcbDeC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 12 40
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 2 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 4 9 29

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 4 44
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 5 38



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 160,596 202,930 125 129 129 129 2436

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 152,793 0,000 122 126 126 126 1996

EA 151,944 0,000 108 111 111 111 2149

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 10 7 8,25 21 16,84 16,73 11,50

Toplam: 155 10 7 8,25 5 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi cAACe A  cE       EE      aBCdBad       

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 5 30
ANALİTİK GEOMETRİ 10 1 2 10



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 147,715 0,000 125 129 129 129 2046

EA 114,720 0,000 130 134 134 134 2606

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 0 0 0,00 0 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 8 5 6,75 17 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 8 5 6,75 4 32,62 32,43 30,35

Fen Testi                            aCbABbCEABeeD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 0 0 0
GAZLAR 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 5 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 213,418 202,930 69 70 70 70 1212

SÖZ 223,948 0,000 3 3 3 3 372

SAY 154,008 0,000 121 125 125 125 1976

EA 279,792 0,000 4 4 4 4 174

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 27 9 24,75 62 1,36 1,32 5,46

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 0,02 0,02 0,79

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,03 0,03 1,08

Felsefe 10 0 0 0,00 0 0,01 0,01 1,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 0,00 0,00 0,01

Sosyal Testi 35 0 2 -0,50 -1 0,07 0,06 3,22

Matematik-1 40 11 10 8,50 21 16,84 16,73 11,50

Toplam: 155 38 21 32,75 21 32,62 32,43 30,35

Edebiyat Testi EDBDBACdBBCAB  eeaCCCA aEcCBa DdBCDCEdBC

Cevap Anahtarı A EDBDBACEBBCABECCADCCCADCEACBEBDEBCDCEABC

Sosyal Testi e                                     e 

Cevap Anahtarı A AEDEEAAEAABBACACEDEECDABECEDABBAECDCACDA

Matematik Testi ee CccAc  d   cD          cBC BBC Dd CeA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 0 80
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 10 7 3 70
ŞİİR 9 4 4 44
HİKÂYE 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
ROMAN 2 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 9 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 1 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 8 17
ANALİTİK GEOMETRİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH ÇİFTÇİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 192,504 202,930 94 96 96 96 1730

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 219,719 0,000 86 88 88 88 1210

EA 162,096 0,000 100 102 102 102 1927

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 15 18 10,50 26 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 7 7 5,25 38 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 3 8 1,00 8 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 17 21 11,75 29 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 32 39 22,25 14 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi cDbbeaDC Bdcab ECBeac b  cC d dBCdCAEDaD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi cBadEDcDcaBdDDeEabe adeCeB eEbdBCcABbDDe

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 8 15 27
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 3 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 7 7 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 2 6 22
GAZLAR 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 6 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ARSEN KALEM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,084 202,930 46 47 47 47 796

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 305,768 0,000 46 47 47 47 475

EA 220,752 0,000 42 42 42 42 745

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 25 6 23,50 59 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 6 5 4,75 34 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 9 3 8,25 63 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 20 15 16,25 41 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 45 21 39,75 26 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAACDBABCDE B da D dAdDEE cBC BBC Dd C A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDDDdaE d c eDAECECCeB edDCBCceBbecA ebD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 19 5 63
ANALİTİK GEOMETRİ 10 6 1 60

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 6 5 43

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 2 1 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 7 38



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA YALINCAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 214,120 202,930 68 69 69 69 1198

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 269,289 0,000 64 65 65 65 754

EA 174,504 0,000 91 93 93 93 1670

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 14 3 13,25 33 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 4 3 3,25 23 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 21 10 18,50 46 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 35 13 31,75 20 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DA e Bd CDE     a  E    E   C B C  B C A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EeDa    Cc C  dEC CCeBDed CdCeABbCEABDCD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 3 30
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 0 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 4 3 29

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 3 44
GAZLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 10 3 77



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARDA KANAT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,138 202,930 3 3 3 3 95

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 430,671 0,000 3 3 3 3 19

EA 270,384 0,000 6 6 6 6 216

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 35 2 34,50 86 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 33 7 31,25 78 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 68 9 65,75 42 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAABCDCDBA DCDECBDaEEdA BC EABBCCCAEDBD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi dBECEDDDDCBdDDAECEeeDCCCeBDdEABBCDABbDDC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 2 83
ANALİTİK GEOMETRİ 10 10 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 12 2 86

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 11 2 85



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CENGİZ MERT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,111 202,930 40 41 41 41 703

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 313,522 0,000 40 41 41 41 409

EA 216,240 0,000 47 47 47 47 819

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 25 10 22,50 56 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 8 5 6,75 52 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 23 16 19,00 48 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 48 26 41,50 27 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi eA CaBABCDECa daaDEd dDEE EcCABBCbDBDC A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDDDABbbdcD aDdECECCeBcaCDaBCDcdbeEABDea

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 9 57
ANALİTİK GEOMETRİ 10 8 1 80

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 8 5 57

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 6 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRCİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 233,857 202,930 43 44 44 44 758

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 310,873 0,000 42 43 43 43 429

EA 211,728 0,000 54 55 55 55 911

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 24 10 21,50 54 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 6 8 4,00 29 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 23 16 19,00 48 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 47 26 40,50 26 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAACDcABC ECe  e DEdddbaE EcCABBC DBDCbA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi cDDDccECbccadDdECECCDBeeCDCBCDdd eEbBDdD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 9 53
ANALİTİK GEOMETRİ 10 8 1 80

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 6 8 43

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 8 1 89
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 5 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EFE MUSTAFAOG 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,854 202,930 10 10 10 10 155

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 404,881 0,000 10 10 10 10 53

EA 228,648 0,000 36 36 36 36 622

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 26 3 25,25 63 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 36 4 35,00 88 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 62 7 60,25 39 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAABCDCDBA   DE BDEE dA  C EA dCC A DaD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi cBdCEDDDDCBCDDAECEBCDCCCeBDeEABBCDABEDDC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 1 70
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 2 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 12 2 86

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 8 1 89
GAZLAR 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 12 1 92



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ATM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 229,935 202,930 48 49 49 49 842

SÖZ 250,390 0,000 1 1 1 1 248

SAY 163,722 0,000 116 120 120 120 1854

EA 309,296 0,000 1 1 1 1 89

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 31 9 28,75 72 1,36 1,32 5,46

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 0,79

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 0,03 0,03 1,08

Felsefe 10 0 0 0,00 0 0,01 0,01 1,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal Testi 35 1 0 1,00 3 0,07 0,06 3,22

Matematik-1 40 13 10 10,50 26 16,84 16,73 11,50

Toplam: 155 45 19 40,25 26 32,62 32,43 30,35

Edebiyat Testi EDBDaACcddCcBEdCADCCCADbEACBdBDEBCDCdABC

Cevap Anahtarı A EDBDBACEBBCABECCADCCCADCEACBEBDEBCDCEABC

Sosyal Testi               A                         

Cevap Anahtarı A AEDEEAAEAABBACACEDEECDABECEDABBAECDCACDA

Matematik Testi DA Cc A CDa  c c a    DaE deC BdC   bC A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 5 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 10 6 4 60
ŞİİR 9 9 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
ROMAN 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 9 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 0 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 8 30
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 2 40



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL AKÇAKOCA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 257,734 202,930 21 21 21 21 347

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 359,566 0,000 23 23 23 23 185

EA 227,520 0,000 37 37 37 37 638

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 26 4 25,00 63 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 28 8 26,00 65 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 54 12 51,00 33 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADbABCDCDB    DEC  EEEa  cC cABBCCCA DBD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi cBECEDDDDdBdcDbECEBCDCCCeB eEAB CDe  DDC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 4 57
ANALİTİK GEOMETRİ 10 9 0 90

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 10 4 71

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 3 0 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 2 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TOK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,554 202,930 29 30 30 30 495

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 336,277 0,000 29 30 30 30 283

EA 212,856 0,000 53 54 54 54 886

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 22 1 21,75 54 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 11 1 10,75 77 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 6 5 4,75 37 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 27 9 24,75 62 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 49 10 46,50 30 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAAC aA C EC           EE  BC BBCEDBDCCA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi ED DABECbDDC D  CcCCeBDddDbaCDABEdEABDeD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 1 40
ANALİTİK GEOMETRİ 10 10 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 11 1 79

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 3 44
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 10 3 77



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASEL KELEKÇİBAŞI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 234,842 202,930 41 42 42 42 733

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 310,833 0,000 43 44 44 44 430

EA 235,416 0,000 29 29 29 29 525

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 28 5 26,75 67 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 6 2 5,50 39 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 7 6 5,50 42 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 18 15 14,25 36 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 46 20 41,00 26 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAABCDCDB    DE BDaEEEA BC cABBCCCAcecD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi  B dEDDD   Ce bECEeCcbCCeBbedeBeCDeBb De

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 2 70
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 3 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 6 2 43

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 6 3 67
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 7 38



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİN KELEKÇİBAŞI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,119 202,930 8 8 8 8 113

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 422,646 0,000 6 6 6 6 26

EA 273,768 0,000 5 5 5 5 193

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 36 3 35,25 88 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 31 9 28,75 72 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 67 12 64,00 41 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAACDBABCDECBABDCDEdAeDaE EBCABBCEDBDCCA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDDDdBECdcDCBDAECECCeBaebDCBCDABbdEABDCD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 3 87
ANALİTİK GEOMETRİ 10 10 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 11 3 79

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 11 2 85



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE ÖZBEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 162,399 202,930 122 126 126 126 2406

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 158,105 0,000 117 121 121 121 1925

EA 138,408 0,000 122 126 126 126 2379

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 7 7 5,25 13 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 3 4 2,00 15 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 8 17 3,75 9 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 15 24 9,00 6 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi   eAd cCcB     d         c    BBC    Da 

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi   Edb eee  dc b  aeb  CC B  EAadCa a eDd

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 6 10
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 1 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 1 7 7

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 2 3 22
GAZLAR 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 4 6 31



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAY AKSOY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,358 202,930 64 65 65 65 1121

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 271,809 0,000 63 64 64 64 726

EA 202,704 0,000 62 63 63 63 1081

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 21 6 19,50 49 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 6 7 4,25 33 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 18 17 13,75 34 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 39 23 33,25 21 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAb CDC c  a  EC DaEEa  cC EABBCC A  BD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi  BEaEDbD dBdDDecCEedbeCCDBeeEAc CcAc  ed

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 6 47
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 0 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 8 4 57

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 4 56
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 4 6 31



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL BÖRKLÜ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 206,637 202,930 73 74 74 74 1375

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 251,831 0,000 69 70 70 70 898

EA 183,528 0,000 81 82 82 82 1478

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 17 7 15,25 38 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 5 6 3,50 25 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 5 5 3,75 29 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 17 15 13,25 33 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 34 22 28,50 18 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi De C BcB  EC   a DE A  Ec EcC BBCa aD  A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDDDdcc bcc  DbE cCC Baa DeaC dBbeEABD D

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 5 40
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 2 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 5 6 36

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 2 44
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 4 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA ÇALIŞKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 150,357 0,000 123 127 127 127 2026

EA 111,336 0,000 132 136 136 136 2713

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 5 6 3,50 27 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 13 20 8,00 20 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 13 23 7,25 5 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi                                d      ae

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi ddbdc  cDCdd aeEC ea dCCDaceEAe CDc bDeC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 10 0 3 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 2 9 14

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 2 56
GAZLAR 4 0 4 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 5 46



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA ORHAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 181,152 202,930 108 110 110 110 2004

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 199,056 0,000 98 100 100 100 1420

EA 151,944 0,000 108 111 111 111 2149

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 9 3 8,25 21 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 1 4 0,00 0 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 4 3 3,25 25 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 12 12 9,00 23 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 21 15 17,25 11 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi  eAA  DC       b         cC   BBCC      

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi   b  Dae   d  AE     eCbeB eEABBCebBcD e

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 3 17
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 0 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 1 4 7

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 3 2 33
GAZLAR 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 5 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ALTINOVA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,194 202,930 6 6 6 6 111

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 422,171 0,000 7 7 7 7 27

EA 262,488 0,000 10 10 10 10 260

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 34 5 32,75 82 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 33 7 31,25 78 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 67 12 64,00 41 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAABCDCDBdcDCDECBDaEEdA BCBcABBCCCAEDBD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi dBbCEDDDDCBCDDAECEeCeCCCeBDeEABBCDABbDDC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 24 5 80
ANALİTİK GEOMETRİ 10 10 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 12 2 86

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 11 2 85



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KIRMIZIKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,383 202,930 25 25 25 25 379

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 353,110 0,000 25 25 25 25 212

EA 237,672 0,000 26 26 26 26 488

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 29 7 27,25 68 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 6 6 4,50 35 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 26 13 22,75 57 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 55 20 50,00 32 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi AeAABCDCDB BcCDECBDbEEa  cC EABaCCbAEDBD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi eBcCEDDDDCBdDDA CEeeeCCCeeeaEABaCDABbDeC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 5 70
ANALİTİK GEOMETRİ 10 8 2 80

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 11 3 79

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 3 56
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 4 69



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARBAROS GÜNAYD* 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 199,732 202,930 85 86 86 86 1557

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 238,050 0,000 77 78 78 78 1029

EA 191,424 0,000 74 75 75 75 1316

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 19 8 17,00 43 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 3 8 1,00 7 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 4 3 3,25 25 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 13 18 8,50 21 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 32 26 25,50 16 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAdB DC BA  dDEC  Ec a  BC d aBCC AaDa 

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi bca b DDcaad DeEC d   C eB edbBaCeABEaDb

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 5 47
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 3 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 8 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 3 2 33
GAZLAR 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 7 46



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY KUMRAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,559 202,930 70 71 71 71 1306

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 259,490 0,000 66 67 67 67 838

EA 173,376 0,000 92 94 94 94 1701

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 15 8 13,00 33 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 4 5 2,75 20 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 7 5 5,75 44 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 20 13 16,75 42 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 35 21 29,75 19 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi  DAA  cCeB d   EC  E  d  cC E BdCCdA Da 

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi  e bE DcDeBd  eECEeC eCCeBaeEABBCc BbDDC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 10 5 33
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 3 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 4 5 29

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 6 2 67
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 3 69



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ATAMAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 180,543 202,930 109 111 111 111 2022

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 196,711 0,000 101 103 103 103 1455

EA 157,584 0,000 104 107 107 107 2021

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 11 6 9,50 24 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 3 8 1,00 7 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 3 8 1,00 8 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 13 22 7,50 19 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 24 28 17,00 11 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi eA C  AB Db    a       aEd cC BBC      A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EeDe c bdc Cabb bECCbaedbe BCDccEeEdaeCD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 7 6 23
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 0 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 8 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 3 5 33
GAZLAR 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 6 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ÖZÇERİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 168,710 202,930 118 122 122 122 2287

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 171,211 0,000 111 115 115 115 1755

EA 133,896 0,000 123 127 127 127 2447

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 8 15 4,25 11 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 2 4 1,00 7 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 3 8 1,00 8 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 12 18 7,50 19 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 20 33 11,75 8 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi eAb  BA  a  cA c D b b ab ccd aeC c   CA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi b  ceaE C     bcC Cbed daeCaCcAdEeEbBDeD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 12 17
ANALİTİK GEOMETRİ 10 3 3 30

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 2 4 14

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 2 6 22
GAZLAR 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 6 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKCAN GÜNGÖR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 250,882 202,930 27 28 28 28 439

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 343,175 0,000 28 29 29 29 249

EA 227,520 0,000 37 37 37 37 638

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 26 4 25,00 63 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 8 4 7,00 54 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 26 12 23,00 58 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 52 16 48,00 31 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAABCDCDBA D  E  DacEdA BC cABBCC  EDB 

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi dBECEDDDDeBdDDAECEaaDCCCed eEbBdCDdB DDd

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 19 4 63
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 0 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 11 3 79

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 5 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA NAZLI *KIN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 198,605 202,930 88 89 89 89 1589

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 235,698 0,000 80 81 81 81 1063

EA 189,168 0,000 77 78 78 78 1358

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 18 6 16,50 41 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 3 9 0,75 5 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 6 6 4,50 35 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 14 22 8,50 21 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 32 28 25,00 16 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi AcAA eDC B     EC    Ed  BC d BBCC AbbBD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi  Bbdc bDcbddcDeEC dbDeCbDBaeEABaCcdabDc 

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 4 37
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 2 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 9 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 3 56
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 7 38



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRU AKİDE 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 161,775 202,930 124 128 128 128 2415

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 156,116 0,000 119 123 123 123 1957

EA 146,304 0,000 116 119 119 119 2251

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 10 12 7,00 18 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 2 11 -0,75 -5 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 4 4 3,00 23 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 2 10 -0,50 -4 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 8 25 1,75 4 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 18 37 8,75 6 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DA   Bc   E ed a   b   b  ccC BaC eaaCCA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi cebDecaedbD cbcECa C e d D aba cdbEbceeD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 8 17
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 4 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 2 11 14

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 2 44
GAZLAR 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 2 10 15



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET BOZKONT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,981 202,930 37 38 38 38 630

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 320,790 0,000 37 38 38 38 355

EA 213,984 0,000 49 50 50 50 864

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 7 4 6,00 43 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 8 3 7,25 56 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 23 9 20,75 52 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 46 13 42,75 28 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAABCDCDB    DEC D  EaA cC   BBCC A cBb

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi b   EDDcDCedDDeECE b CCCeBDeEABBCcA   DC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 2 57
ANALİTİK GEOMETRİ 10 6 2 60

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 7 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 3 56
GAZLAR 4 3 0 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 2 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA SARITOPRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 178,875 202,930 111 114 114 114 2064

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 192,887 0,000 102 105 105 105 1508

EA 150,816 0,000 110 113 113 113 2166

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 9 4 8,00 20 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 3 6 1,50 11 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 3 9 0,75 6 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 13 19 8,25 21 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 22 23 16,25 10 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi  DAA   C c          b  e B  E dBC  A    

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi   a EDDcca db dE ceebeCeeBeb ABBCDAc Dee

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 6 3 20
ANALİTİK GEOMETRİ 10 3 1 30

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 6 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 2 6 22
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 4 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DENİZ KALE 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 178,244 202,930 112 115 115 115 2083

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 189,735 0,000 104 107 107 107 1541

EA 159,840 0,000 101 103 103 103 1972

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 15 20 10,00 25 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 5 9 2,75 20 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 3 7 1,25 10 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 11 20 6,00 15 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 26 40 16,00 10 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi eAdCcdAeCeE cA   DEbd abadEBeedBCccBeCeA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi bbDbAcEadecCdD Eb CbcecaeD BCa  d   Bca 

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 10 15 33
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 5 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 5 9 36

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 3 4 33
GAZLAR 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 3 4 23



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ERTUĞRUL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 171,565 202,930 116 120 120 120 2225

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 177,540 0,000 108 112 112 112 1673

EA 133,896 0,000 123 127 127 127 2447

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 10 23 4,25 11 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 3 8 1,00 7 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 4 7 2,25 17 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 14 21 8,75 22 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 24 44 13,00 8 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ccbA e Ccd Ba DcCdebdEbedce ceBBCaeA cc 

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi dB  cDcaD ebcbbECbdb eCb BbdEABcCebBEDce

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 6 19 20
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 4 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 8 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 3 4 33
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 6 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ERDOĞAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 188,988 202,930 97 99 99 99 1832

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 212,546 0,000 89 91 91 91 1276

EA 175,632 0,000 89 90 90 90 1647

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 17 14 13,50 34 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 5 7 3,25 23 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 5 8 3,00 23 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 13 23 7,25 18 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 30 37 20,75 13 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi eA CDaAeCbcC AccC  a e a ddcC dBC DBDCCA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi E cDcBbbdDc aDbECaCCeBedbaeeCbcBdbEbe e 

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 13 30
ANALİTİK GEOMETRİ 10 8 1 80

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 5 7 36

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 5 44
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 3 8 23



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA NAZ KOCA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 201,306 202,930 82 83 83 83 1504

SÖZ 184,992 0,000 8 8 8 8 657

SAY 166,150 0,000 113 117 117 117 1821

EA 246,272 0,000 20 20 20 20 386

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 19 12 16,00 40 1,36 1,32 5,46

Matematik-1 40 12 4 11,00 28 16,84 16,73 11,50

Toplam: 155 31 16 27,00 17 32,62 32,43 30,35

Edebiyat Testi EDBDabC Bde e  Cc CCCAeCE bBa DEc DCd Be

Cevap Anahtarı A EDBDBACEBBCABECCADCCCADCEACBEBDEBCDCEABC

Matematik Testi eA CD    bE       E       EcC BBC De   A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 2 2 40
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 10 6 3 60
ŞİİR 9 3 4 33
HİKÂYE 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
ROMAN 2 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 7 3 23
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 1 50



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE DEMİREL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 257,622 202,930 22 22 22 22 350

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 360,165 0,000 21 21 21 21 180

EA 244,440 0,000 21 21 21 21 406

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 29 1 28,75 72 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 25 11 22,25 56 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 54 12 51,00 33 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAACDBABCDE  A   D E dDEE EBCABBC D DCCA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi E bDeBcCdDD BD ECECCeBaBCDCdCDcBdeEA DdD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 1 70
ANALİTİK GEOMETRİ 10 8 0 80

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 8 4 57

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 1 78
GAZLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 5 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİRCAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,366 202,930 5 5 5 5 106

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 424,711 0,000 5 5 5 5 24

EA 257,976 0,000 13 13 13 13 284

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 33 5 31,75 79 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 12 1 11,75 84 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 34 5 32,75 82 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 67 10 64,50 42 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAABCDCDBABDaDEC DaEEEAeeC EABBCCaAEDBD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi ABECEDDDD BdDDAECEddDCCCDBDeEABBCDABEDeC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 24 4 80
ANALİTİK GEOMETRİ 10 9 1 90

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 12 1 86

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 8 1 89
GAZLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 11 2 85



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİRCİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 203,767 202,930 79 80 80 80 1430

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 246,695 0,000 73 74 74 74 944

EA 185,784 0,000 79 80 80 80 1439

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 16 1 15,75 39 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 3 5 1,75 13 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 6 6 4,50 35 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 15 14 11,50 29 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 31 15 27,25 18 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DA CDBABCc              E EBC BBC D     

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi b DD  addcD    bCdCCbBbdCDeBCaAB e  dDC 

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 1 40
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 0 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 5 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 3 56
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 3 46



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR P ALAB* IK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 195,705 202,930 91 92 92 92 1658

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 229,138 0,000 83 84 84 84 1114

EA 195,936 0,000 69 70 70 70 1218

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 19 4 18,00 45 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 3 10 0,50 4 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 5 8 3,00 23 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 12 25 5,75 14 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 31 29 23,75 15 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DA C cAeCDECB      E       cCeBBC DBDC A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDbcdab decaBbcEbECbDBeabee Ccbdbd ABDba

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 4 37
ANALİTİK GEOMETRİ 10 8 0 80

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 10 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 5 44
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 4 7 31



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KUZEY TEKE 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,538 202,930 14 14 14 14 235

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 382,330 0,000 14 14 14 14 106

EA 234,288 0,000 32 32 32 32 543

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 27 2 26,50 66 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 11 2 10,50 75 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 31 7 29,25 73 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 58 9 55,75 36 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAAB DCDB    DECBDEE d eBC   BBC CAEDBD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi ABECE DbDeBCDDA CEdCDCCCeBDbEABBCDAdbDDC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 2 60
ANALİTİK GEOMETRİ 10 9 0 90

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 11 2 79

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 1 78
GAZLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 10 3 77



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 244,068 202,930 33 34 34 34 563

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 330,344 0,000 33 34 34 34 315

EA 221,880 0,000 41 41 41 41 728

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 26 9 23,75 59 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 8 5 6,75 52 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 25 15 21,25 53 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 51 24 45,00 29 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi eAdCDBABCDEC d aaDEd  DEEBccCABBCbDBDC A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDDDdBcdbcDCBDAcCECCeBDedeCdCceBdeEABDCD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 8 60
ANALİTİK GEOMETRİ 10 8 1 80

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 9 5 64

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 4 56
GAZLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 5 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ADIGÜZEL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 195,855 202,930 90 91 91 91 1653

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 228,856 0,000 84 85 85 85 1118

EA 173,376 0,000 92 94 94 94 1701

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 15 8 13,00 33 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 3 2 2,50 18 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 5 5 3,75 29 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 14 13 10,75 27 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 29 21 23,75 15 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAcBeDCeB  a Db         B    BBCdbA aBD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi       bDc BC  AECbe  eCb Bae eBBCedBbDDe

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 5 30
ANALİTİK GEOMETRİ 10 6 3 60

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 2 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 2 44
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 6 46



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN YAZGI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 187,588 202,930 98 100 100 100 1853

SÖZ 194,512 0,000 7 7 7 7 575

SAY 127,294 0,000 130 134 134 134 2310

EA 220,416 0,000 44 44 44 44 760

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 20 8 18,00 45 1,36 1,32 5,46

Matematik-1 40 3 0 3,00 8 16,84 16,73 11,50

Toplam: 155 23 8 21,00 14 32,62 32,43 30,35

Edebiyat Testi EDBDc C dBC   dC b CC DCE aBd Dd aDCE BC

Cevap Anahtarı A EDBDBACEBBCABECCADCCCADCEACBEBDEBCDCEABC

Matematik Testi D     A C                               

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 2 0 40
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 10 5 4 50
ŞİİR 9 5 1 56
HİKÂYE 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
ROMAN 2 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 0 10
ANALİTİK GEOMETRİ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK AKYAY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 218,575 202,930 60 61 61 61 1100

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 278,340 0,000 59 60 60 60 666

EA 191,424 0,000 74 75 75 75 1316

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 20 12 17,00 43 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 4 3 3,25 23 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 8 5 6,75 52 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 20 13 16,75 42 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 40 25 33,75 22 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAAB DCae caC Ea  aE dAdcC E BBCCeAaDBb

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi d E E Da  Bd  dECEdbDeCCDBaeEABBCbcBdDDb

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 13 9 43
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 3 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 4 3 29

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 5 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK SÖNMEZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 207,666 202,930 72 73 73 73 1355

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 255,952 0,000 67 68 68 68 867

EA 200,448 0,000 65 66 66 66 1126

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 23 16 19,00 48 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 3 11 0,25 2 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 7 6 5,50 42 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 16 24 10,00 25 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 39 40 29,00 19 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAbaDaABCcECBeBaCDEEA eaEebcCbBBCdDceCeA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EeccdabddbcCaDdEeECCeBaaaDCBCccBbeEAaeaD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 12 57
ANALİTİK GEOMETRİ 10 6 4 60

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 11 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 4 56
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 7 46



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇATMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,655 202,930 44 45 45 45 780

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 306,789 0,000 45 46 46 46 469

EA 220,752 0,000 42 42 42 42 745

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 25 6 23,50 59 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 7 7 5,25 38 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 8 5 6,75 52 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 21 18 16,50 41 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 46 24 40,00 26 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DA CDBABCDECB caCD a  Dad dBC BBC DBDC A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EeDebcECdDDadDebCECCDBDeCeeBCebBbeEAac D

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 6 57
ANALİTİK GEOMETRİ 10 8 0 80

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 7 7 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 6 3 67
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 6 46



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ATATOPRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,969 202,930 26 26 26 26 386

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 351,935 0,000 26 26 26 26 218

EA 213,984 0,000 49 50 50 50 864

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 9 3 8,25 63 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 30 9 27,75 69 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 53 13 49,75 32 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAACDBABCDE      a b dDEE EeC BBCE B  CA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDDDABEbCDDCdDAECECCbBa CDeBCDABbeEAabCD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 4 53
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 0 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 12 2 86

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 8 1 89
GAZLAR 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 4 69



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN AYYILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,030 202,930 31 32 32 32 544

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 333,150 0,000 31 32 32 32 296

EA 248,952 0,000 18 18 18 18 353

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 31 5 29,75 74 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 6 2 5,50 39 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 7 5 5,75 44 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 19 13 15,75 39 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 50 18 45,50 29 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAABCDCDcde CDECBDEcEE  BC cABBCCCAEDBD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi  B  EDDDcC d  dd EeCDCCCeBeCE BaCcbBbDee

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 5 70
ANALİTİK GEOMETRİ 10 10 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 6 2 43

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 3 56
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 6 46



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİNDAMLA ZEHİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,378 202,930 1 1 1 1 81

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 432,882 0,000 1 1 1 1 16

EA 255,720 0,000 14 14 14 14 297

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 32 3 31,25 78 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 36 4 35,00 88 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 68 7 66,25 43 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAACDBAB DECBA aa EEA DEE EcCABBCEDBDCCA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDDDABECCDDCBcAECECCeBDBCDCBCeABdCEABDCD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 22 3 73
ANALİTİK GEOMETRİ 10 10 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 13 1 93

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 8 1 89
GAZLAR 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 11 2 85



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE BOZKURT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 182,775 202,930 105 107 107 107 1961

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 202,054 0,000 94 96 96 96 1390

EA 165,480 0,000 99 101 101 101 1867

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 13 7 11,25 28 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 1 4 0,00 0 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 4 6 2,50 19 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 10 13 6,75 17 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 23 20 18,00 12 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DA C BAB DEb  c    a    c dc  BBC cB C  

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi E b     b c a  dCbCd Badb CdC A b EAB e 

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 8 6 27
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 1 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 1 4 7

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 2 4 22
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 3 38



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFTALYA DEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 176,028 202,930 113 117 117 117 2135

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 187,784 0,000 105 109 109 109 1559

EA 149,688 0,000 111 114 114 114 2187

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 11 13 7,75 19 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 5 7 3,25 25 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 13 23 7,25 18 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 24 36 15,00 10 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAc CaC cdd  DE  D E b  aC cdddC e  c  

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi dBd c Decaada bbCbeC aCCeBbCEABdCcbdbcDd

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 10 9 33
ANALİTİK GEOMETRİ 10 1 4 10

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 2 9 14

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 4 44
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 7 46



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BOSTANCI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,204 202,930 45 46 46 46 789

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 307,791 0,000 44 45 45 45 461

EA 202,704 0,000 62 63 63 63 1081

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 20 2 19,50 49 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 5 4 4,00 29 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 23 11 20,25 51 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 43 13 39,75 26 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi  DAABCDCDBA   DEd  aE    BC  ABBCC      

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi eBc  DDDc   cDAECEBCDdCCeeeeEABBCeAB DDb

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 2 53
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 0 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 5 4 36

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 8 1 89
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 3 69



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN ELBELİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 199,139 202,930 87 88 88 88 1576

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 236,509 0,000 79 80 80 80 1049

EA 194,808 0,000 71 72 72 72 1240

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 20 9 17,75 44 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 3 8 1,00 7 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 5 7 3,25 25 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 13 22 7,50 19 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 33 31 25,25 16 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi cDAAeeDCDd BeCDECc aEEa  BC E BBCa A    

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi bcbadeDcD Bd  dEbbcCe CCeBab bdBCccBdDDe

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 8 53
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 1 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 8 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 5 44
GAZLAR 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 7 38



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM EMİR UZUN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,156 202,930 7 7 7 7 112

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 420,470 0,000 9 9 9 9 29

EA 268,128 0,000 7 7 7 7 228

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 35 4 34,00 85 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 32 8 30,00 75 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 67 12 64,00 41 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAABCDCDBABaCDECBDaEEdAdBC EABBCCCAEDBD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi ABECEDDcDCBCDDdECEBCDCCCeBDedABBCDABbDee

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 4 83
ANALİTİK GEOMETRİ 10 10 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 13 1 93

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 5 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE DEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,805 202,930 63 64 64 64 1116

SÖZ 232,592 0,000 2 2 2 2 334

SAY 155,222 0,000 120 124 124 124 1962

EA 287,320 0,000 2 2 2 2 143

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 28 8 26,00 65 1,36 1,32 5,46

Matematik-1 40 12 13 8,75 22 16,84 16,73 11,50

Toplam: 155 40 21 34,75 22 32,62 32,43 30,35

Edebiyat Testi EDBDBACcBdCABd eA aCCd CE CBaBDEBaDCEABC

Cevap Anahtarı A EDBDBACEBBCABECCADCCCADCEACBEBDEBCDCEABC

Matematik Testi DA CecceCeEC dcDCbEb e    cc  B C   b  A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 5 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 10 7 3 70
ŞİİR 9 4 2 44
HİKÂYE 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
ROMAN 2 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 12 30
ANALİTİK GEOMETRİ 10 3 1 30



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZSOY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 223,053 202,930 54 55 55 55 994

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 286,294 0,000 53 54 54 54 602

EA 204,960 0,000 58 59 59 59 1034

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 21 4 20,00 50 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 7 7 5,25 38 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 5 6 3,50 27 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 20 17 15,75 39 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 41 21 35,75 23 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi  DAA CDC B B CD C  EE a  BC c BBCC A Daa

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi ccdaEDDDDCcdaDcE ceCadCC BaCEbBBCc BEDeb

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 15 2 50
ANALİTİK GEOMETRİ 10 6 2 60

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 7 7 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 3 44
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 4 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAADET YAVUZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 205,532 202,930 74 75 75 75 1393

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 247,519 0,000 72 73 73 73 935

EA 177,888 0,000 85 86 86 86 1603

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 16 8 14,00 35 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 7 3 6,25 48 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 18 16 14,00 35 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 34 24 28,00 18 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DA C BAe Dc B da  EE d aE caC BBC  B   A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDDD BdCdccaaDA  bCCDB eaDCBCedB eacBee 

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 8 37
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 0 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 7 6 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 2 56
GAZLAR 4 2 1 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 4 7 31



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YILMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,777 202,930 13 13 13 13 218

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 389,413 0,000 13 13 13 13 89

EA 241,056 0,000 23 23 23 23 444

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 30 8 28,00 70 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 31 9 28,75 72 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 61 17 56,75 37 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADbdBCDCDBABaaDECBDaEEdAceC E BBCCCAEDBD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi eBbCEDDacCBaDDAECEBCDCCCeBeeEABBCDABcDDC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 20 8 67
ANALİTİK GEOMETRİ 10 10 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 9 5 64

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 8 1 89
GAZLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 11 2 85



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN ŞİMŞEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 200,964 202,930 83 84 84 84 1518

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 240,119 0,000 76 77 77 77 1005

EA 177,888 0,000 85 86 86 86 1603

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 15 4 14,00 35 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 4 7 2,25 16 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 7 3 6,25 48 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 16 16 12,00 30 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 31 20 26,00 17 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADbA CDCDe  a    B       BCe   BCC AE   

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi dcd EDDc  ddDa ECbdC CCC Ba EbaBCcdB cDd

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 10 4 33
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 0 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 4 7 29

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 1 56
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 6 38



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AKPOLAT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 162,384 202,930 123 127 127 127 2408

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 157,455 0,000 118 122 122 122 1941

EA 140,664 0,000 121 125 125 125 2345

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 3 3 2,25 17 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 8 19 3,25 8 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 15 24 9,00 6 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi eAc   A   E   B CD     bd  cC           

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi   cbecb dDedBceE  aC Bc    aCb ead  BeeD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 7 5 23
ANALİTİK GEOMETRİ 10 0 0 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 2 9 14

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 2 2 22
GAZLAR 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 3 7 23



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KAYAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,679 202,930 19 19 19 19 314

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 365,839 0,000 19 19 19 19 164

EA 213,984 0,000 49 50 50 50 864

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 11 2 10,50 75 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 32 7 30,25 76 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 55 11 52,25 34 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAABCDCDBA   DE  Dac a  aC E BBCC A DB 

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi  BECEDDDDdBdDDdECEeCDCCCeBeeEABBCDABEDDC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 4 53
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 0 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 11 2 79

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 12 1 92



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE KÖKTÜRK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 215,292 202,930 67 68 68 68 1170

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 264,508 0,000 65 66 66 66 793

EA 169,992 0,000 95 97 97 97 1775

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 13 3 12,25 31 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 12 1 11,75 84 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 6 2 5,50 42 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 22 8 20,00 50 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 35 11 32,25 21 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DA C ab          D E   E   c  B C DB CCA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDDDABECdDD BDe   C  BDaCDCaCcdBbb  B C 

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 6 3 20
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 0 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 12 1 86

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 3 1 33
GAZLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 4 5 31



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE SARITOPRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 199,392 202,930 86 87 87 87 1567

SÖZ 202,585 0,000 6 6 6 6 510

SAY 143,079 0,000 126 130 130 130 2094

EA 206,920 0,000 57 58 58 58 1012

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 16 14 12,50 31 1,36 1,32 5,46

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 0,02 0,02 0,79

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 0,03 0,03 1,08

Felsefe 10 0 0 0,00 0 0,01 0,01 1,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 0,02 0,01 0,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal Testi 35 10 11 7,25 21 0,07 0,06 3,22

Matematik-1 40 7 3 6,25 16 16,84 16,73 11,50

Toplam: 155 33 28 26,00 17 32,62 32,43 30,35

Edebiyat Testi abEDdbAecAbEBCab C eedD E aE ACBE   Ba  

Cevap Anahtarı B BDEDBCABBACEBCCADCECCADCEBDEEACBEABCBCDC

Sosyal Testi ddAcc DEAcBdAeEAbeba             AE     

Cevap Anahtarı B EAAEAEDEAABBACEACDEEBECDAABCEDCDBAECAACD

Matematik Testi  DAA   C            b  c B    dBC       

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 2 1 40
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 10 7 3 70
ŞİİR 9 2 3 22
HİKÂYE 2 1 0 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 2 33
ROMAN 2 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 9 4 4 44
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 5 29

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 2 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 2 17
ANALİTİK GEOMETRİ 10 2 1 20



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ŞENGÜL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 166,366 202,930 120 124 124 124 2338

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 164,766 0,000 114 118 118 118 1841

EA 142,920 0,000 120 124 124 124 2318

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 9 11 6,25 16 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 4 10 1,50 11 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 4 7 2,25 17 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 3 9 0,75 6 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 11 26 4,50 11 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 20 37 10,75 7 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAda  A  c         E  bac  B  BaCbcB Ced

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi baaDeaEddDDeaabECEbd Bbda edCbcabbEdBc b

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 6 17
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 5 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 4 10 29

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 3 4 33
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 3 9 23



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ER ÖZCAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 186,148 202,930 99 101 101 101 1887

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 207,566 0,000 90 92 92 92 1322

EA 173,376 0,000 92 94 94 94 1701

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 13 0 13,00 33 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 3 3 2,25 16 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 8 6 6,50 16 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 21 6 19,50 13 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAAC BAB DE                   BBC D     

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDD     dcc   d   e        BCD B    dD  

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 0 30
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 0 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 3 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 0 2 0
GAZLAR 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 1 38



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM AVCIOĞLU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,706 202,930 16 16 16 16 261

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 375,061 0,000 17 17 17 17 129

EA 230,904 0,000 34 34 34 34 587

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 26 1 25,75 64 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 31 9 28,75 72 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 57 10 54,50 35 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi  DAABCDCDB     EC DEEEd  BC EABBCC AED  

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi ABECEDDDDCadDDAECEBbDCCCeBDeEAdaCDABEDee

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 19 1 63
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 0 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 12 2 86

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 5 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ALP ERİÇYEL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 181,603 202,930 107 109 109 109 1998

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 200,763 0,000 96 98 98 98 1407

EA 169,992 0,000 95 97 97 97 1775

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 15 11 12,25 31 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 1 11 -1,75 -13 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 4 7 2,25 17 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 11 23 5,25 13 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 26 34 17,50 11 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi  DAA  Da ed aa ECBc d   dBC d BBCCeA Da 

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi ddcb  aDabadca E aedeeCCeBeeEAdaC A EDee

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 9 30
ANALİTİK GEOMETRİ 10 6 2 60

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 1 11 7

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 3 4 33
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 5 46



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ETKA TURGUT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 205,532 202,930 74 75 75 75 1393

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 248,537 0,000 71 72 72 72 922

EA 177,888 0,000 85 86 86 86 1603

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 16 8 14,00 35 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 6 5 4,75 34 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 5 6 3,50 27 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 18 16 14,00 35 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 34 24 28,00 18 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi  DcA  DC B d  bECa aE    B  c BBCC AbDBa

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi  c  EDDcDCadcDcbCcabD CCeB CcABBCDcd Dce

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 6 30
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 2 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 6 5 43

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 5 44
GAZLAR 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 5 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GALİP MERT ÇAKIR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 182,850 202,930 104 106 106 106 1957

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 199,129 0,000 97 99 99 99 1418

EA 154,200 0,000 107 110 110 110 2089

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 10 5 8,75 22 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 5 4 4,00 29 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 4 3 3,25 25 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 12 11 9,25 23 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 22 16 18,00 12 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi eA C ac  DE    ab       E     BBC  B   A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi b  e  Ebd DCBD   cCC e  CDe C    bE aeCc

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 5 17
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 0 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 5 4 36

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 1 44
GAZLAR 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 3 4 23



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM MIHLAYANLAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 203,263 202,930 80 81 81 81 1442

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 245,406 0,000 74 75 75 75 956

EA 175,632 0,000 89 90 90 90 1647

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 16 10 13,50 34 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 4 7 2,25 16 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 8 5 6,75 52 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 18 18 13,50 34 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 34 28 27,00 17 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi AeAA CDCDe  a DE B ac aA cCe  BBC  Adb  

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi dc dEeDDb  dcDbECEeCeeCCeBDeEA aCecBbDDd

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 8 40
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 2 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 4 7 29

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 6 3 67
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 6 46



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE BALAKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 241,423 202,930 34 35 35 35 594

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 323,568 0,000 36 37 37 37 348

EA 190,296 0,000 76 77 77 77 1339

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 18 5 16,75 42 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 29 8 27,00 68 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 47 13 43,75 28 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi eAACDcAeCDEC   a      DaE EBC BBC  B    

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDDDABECdDcdBDAECECCeBDadDCBCcABE   BDdD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 5 47
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 0 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 11 3 79

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 2 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİDAYET MOLLA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,959 202,930 62 63 63 63 1112

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 277,541 0,000 60 61 61 61 677

EA 198,192 0,000 67 68 68 68 1170

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 21 10 18,50 46 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 4 6 2,50 18 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 6 7 4,25 33 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 19 16 15,00 38 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 40 26 33,50 22 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi  eAABCDCDBAce DEbB abE AdcC EABaCb A  B 

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi bcd EDbD C d adbCbebDCCCeBaeEA BCDABEDed

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 8 57
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 2 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 4 6 29

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 5 44
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 3 69



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 126,910 0,000 131 135 135 135 2318

EA 113,592 0,000 131 135 135 135 2700

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 2 9 -0,25 -1 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 2 8 0,00 0 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 3 7 1,25 10 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 8 20 3,00 8 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 10 29 2,75 2 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ecd   e         a     b c      dC  a   A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi b cb c ddDcaB bE cCbeabd D  Ce dd  cBe D

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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60
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 0 7 0
ANALİTİK GEOMETRİ 10 2 2 20

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 2 8 14

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 3 4 33
GAZLAR 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 3 5 23



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL CANGUL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 173,120 202,930 115 119 119 119 2197

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 180,198 0,000 107 111 111 111 1636

EA 157,584 0,000 104 107 107 107 2021

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 13 14 9,50 24 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 3 10 0,50 4 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 4 8 2,00 15 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 11 27 4,25 11 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 24 41 13,75 9 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAdCDBAe cEa cda  E c b b dce BBC  Ba  A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EebccBcebcc aDbEbaCCeaDde eaCecBbeEAdaea

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 8 13 27
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 1 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 10 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 3 5 33
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 4 9 31



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TUANA ÇETİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,404 202,930 30 31 31 31 499

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 334,901 0,000 30 31 31 31 288

EA 235,416 0,000 29 29 29 29 525

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 27 1 26,75 67 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 11 2 10,50 75 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 6 6 4,50 35 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 23 13 19,75 49 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 50 14 46,50 30 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi  DAABCDCDB cD  E   EEE  ABC EABBCC A DBD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi ABECEDDDDCBdb AEd dbDbCCeeDCEb dCecB DeC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 19 1 63
ANALİTİK GEOMETRİ 10 8 0 80

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 11 2 79

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 3 56
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 5 46



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KOÇER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 199,785 202,930 84 85 85 85 1556

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 237,770 0,000 78 79 79 79 1032

EA 183,528 0,000 81 82 82 82 1478

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 18 11 15,25 38 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 4 8 2,00 14 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 4 5 2,75 21 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 15 19 10,25 26 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 33 30 25,50 16 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi bDAAB cC a  aCDdCB aEEd  aC  bBBCC AdDc 

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi dBb EecccCad DdEea  D CCed eEABBCceBbDea

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 9 40
ANALİTİK GEOMETRİ 10 6 2 60

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 4 8 29

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 4 44
GAZLAR 4 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 6 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN DURGUT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 86,420 0,000 133 137 137 137 2732

EA 102,312 0,000 133 137 137 137 2731

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 5 31 -2,75 -7 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 3 11 0,25 2 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 1 12 -2,00 -15 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 2 11 -0,75 -6 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 6 34 -2,50 -6 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 11 65 -5,25 -3 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi eb  eceedcdb bBDaebbdAedbadeddeabdcBa eA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi bcbDAdbCaccbdccbeaaebecedaCdCebadaccdDdb

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 24 10
ANALİTİK GEOMETRİ 10 2 7 20

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 11 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 0 9 0
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 2 11 15



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK CEREN ÖNAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 237,096 202,930 39 40 40 40 678

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 318,093 0,000 38 39 39 39 373

EA 239,928 0,000 25 25 25 25 460

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 29 5 27,75 69 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 5 8 3,00 21 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 6 6 4,50 35 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 19 19 14,25 36 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 48 24 42,00 27 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAcBCDCDBA  CDEC DEEEE dcC E BBCCbAEbBD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi bdbdEDDDceed DAECdede CCeBceEABBCcABbDee

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 3 70
ANALİTİK GEOMETRİ 10 8 2 80

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 5 8 36

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 4 56
GAZLAR 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 5 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU ÖZDOĞAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 223,023 202,930 55 56 56 56 997

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 284,279 0,000 55 56 56 56 620

EA 209,472 0,000 56 57 57 57 965

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 22 4 21,00 53 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 5 3 4,25 33 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 17 9 14,75 37 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 39 13 35,75 23 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DA CDBdBCDEC  e  DE A     EBCABaC D  CeA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EeDDA a dDDaBDAEC CdeB  e  BCc B     eC 

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 2 57
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 2 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 8 4 57

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 3 44
GAZLAR 4 1 0 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 4 2 31



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İZEM YILDIRIM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 257,111 202,930 23 23 23 23 359

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 359,782 0,000 22 22 22 22 183

EA 235,416 0,000 29 29 29 29 525

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 28 5 26,75 67 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 27 12 24,00 60 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 55 17 50,75 33 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAACDBABCDE Bd   DEdA  cE EcCABBCEDaDCCA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDDDbBaddDD dDAECECCeBDeCDeBCecBEeEABeCD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 19 4 63
ANALİTİK GEOMETRİ 10 9 1 90

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 8 5 57

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 8 1 89
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 4 69



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARAOSMANOĞL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 191,452 202,930 95 97 97 97 1765

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 216,846 0,000 87 89 89 89 1240

EA 148,560 0,000 112 115 115 115 2208

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 9 6 7,50 19 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 4 8 2,00 15 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 19 19 14,25 36 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 28 25 21,75 14 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DA Ce c   d      D     EE cc  BBC  d    

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDDDAaECbcaddDb CaCbeeDaeDbdCDABbe AdDCb

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 6 5 20
ANALİTİK GEOMETRİ 10 3 1 30

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 8 6 57

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 3 5 33
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 5 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAVİN IŞIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 231,648 202,930 47 48 48 48 802

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 305,030 0,000 47 48 48 48 482

EA 200,448 0,000 65 66 66 66 1126

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 20 4 19,00 48 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 9 3 8,25 63 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 23 10 20,50 51 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 43 14 39,50 25 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAABCDCDB     E  bEEE  ecC d BBC    DB 

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi eBc EDDD eddDD ECEdbDeCCDBD  bBBCbAB DD 

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 15 4 50
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 0 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 7 5 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 1 78
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 2 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM EFE BAŞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 237,246 202,930 38 39 39 39 674

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 317,097 0,000 39 40 40 40 385

EA 217,368 0,000 46 46 46 46 799

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 24 5 22,75 57 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 7 6 5,50 42 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 23 15 19,25 48 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 47 20 42,00 27 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi AaAA CDCDBd c  EC DEE d dBC EABBCCCA   D

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi  BbbEDeDe BCDadECEaCeeCCeBeeEABBCbABbDeC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 5 57
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 0 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 7 5 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 6 3 67
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 4 69



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TURUCALI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,239 202,930 15 15 15 15 255

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 379,144 0,000 15 15 15 15 114

EA 236,544 0,000 27 27 27 27 503

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 29 8 27,00 68 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 9 4 8,00 57 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 30 9 27,75 69 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 59 17 54,75 35 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAABCDCaBA aCDECBDEEEdddBC c BBCCeAEeBD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi bBEbEDDDDCadD eECEdCDCCCDBDCEABaCDABbDDb

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 6 70
ANALİTİK GEOMETRİ 10 8 2 80

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 9 4 64

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 8 1 89
GAZLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 10 3 77



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BEGÜM ARAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 183,909 202,930 103 105 105 105 1946

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 198,476 0,000 99 101 101 101 1427

EA 166,608 0,000 98 100 100 100 1846

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 12 2 11,50 29 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 7 0 7,00 50 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 7 0 7,00 18 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 19 2 18,50 12 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAd CDC B   aDEC        B      C       

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi A ECEDDD                                

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 2 37
ANALİTİK GEOMETRİ 10 1 0 10

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 7 0 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 0 0 0
GAZLAR 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 0 0 0



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GÖZÜTOK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,466 202,930 9 9 9 9 123

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 421,392 0,000 8 8 8 8 28

EA 264,744 0,000 9 9 9 9 245

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 34 3 33,25 83 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 32 8 30,00 75 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 66 11 63,25 41 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAACDBABCDEC A cCDEdAADEE EcCABBCEDBDCCA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EeDDbBbCdDeCBDAECECCeeDBCDCBCDABbCEABDCD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 24 3 80
ANALİTİK GEOMETRİ 10 10 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 9 5 64

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 8 1 89
GAZLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 12 1 92



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖKÇEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 168,620 202,930 119 123 123 123 2291

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 171,462 0,000 110 114 114 114 1753

EA 147,432 0,000 114 117 117 117 2236

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 9 7 7,25 18 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 1 3 0,25 2 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 7 10 4,50 11 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 16 17 11,75 8 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DA   BA ecEd         d    Eca BBC     e 

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi   ba  cab D    Ee  be       C Aa   ABDe 

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 6 6 20
ANALİTİK GEOMETRİ 10 3 1 30

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 1 5 7

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 1 3 11
GAZLAR 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 2 38



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN ÖKSÜZOĞLU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,612 202,930 36 37 37 37 607

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 324,601 0,000 34 35 35 35 343

EA 226,392 0,000 39 39 39 39 658

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 26 5 24,75 62 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 6 4 5,00 36 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 22 13 18,75 47 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 48 18 43,50 28 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAAC BA CDEC A a DEdd DaE cBC BBCEDBDC A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDDD cb d  CaDAEdECCDBadCeCdCceBbe ABDCD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 5 57
ANALİTİK GEOMETRİ 10 9 0 90

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 6 4 43

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 5 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA DEDELER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 194,878 202,930 93 95 95 95 1674

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 227,182 0,000 85 87 87 87 1133

EA 148,560 0,000 112 115 115 115 2208

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 12 18 7,50 19 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 5 8 3,00 21 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 8 3 7,25 56 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 20 17 15,75 39 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 32 35 23,25 15 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi eAAdeadeCDECe   b  E   ac dceABdC cabCdA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EcDceBEbd DdccAE ECCeB dCDeBCcbBbeEABeCc

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 8 13 27
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 5 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 5 8 36

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 1 78
GAZLAR 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 6 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUAZZEZ CANAN HOŞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 241,138 202,930 35 36 36 36 599

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 323,748 0,000 35 36 36 36 347

EA 233,160 0,000 33 33 33 33 560

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 28 7 26,25 66 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 9 2 8,50 65 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 21 14 17,50 44 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 49 21 43,75 28 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAACDBdBCDECBA DCDE  eDcE EcCAc CEbBDCeA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDbDABdCd caBDA CECCDBeeC CBCedcEe b ceD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 22 4 73
ANALİTİK GEOMETRİ 10 6 3 60

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 8 5 57

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 0 78
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 4 7 31



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED AYGÜN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 226,487 202,930 50 51 51 51 916

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 293,910 0,000 49 50 50 50 551

EA 203,832 0,000 60 61 61 61 1060

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 21 5 19,75 49 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 6 3 5,25 38 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 7 6 5,50 42 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 21 14 17,50 44 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 42 19 37,25 24 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAAeCDCDB  a  E   EEEd dcC   BBCC AED  

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi  Bd  eDDDCBd  eECadCDeCCeBaeEABBCcbBdDDd

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 5 47
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 0 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 6 3 43

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 6 3 67
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 5 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ ŞAHİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 218,168 202,930 61 62 62 62 1108

SÖZ 220,610 0,000 4 4 4 4 397

SAY 168,579 0,000 112 116 116 116 1789

EA 280,528 0,000 3 3 3 3 170

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 25 11 22,25 56 1,36 1,32 5,46

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 0,79

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,03 0,03 1,08

Felsefe 10 1 0 1,00 10 0,01 0,01 1,13

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,21

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal Testi 35 1 0 1,00 3 0,07 0,06 3,22

Matematik-1 40 14 10 11,50 29 16,84 16,73 11,50

Toplam: 155 40 21 34,75 22 32,62 32,43 30,35

Edebiyat Testi BDEbeCABaACEBdbA CdCe  CbcDEEbCBEABC CDb

Cevap Anahtarı B BDEDBCABBACEBCCADCECCADCEBDEEACBEABCBCDC

Sosyal Testi                     B                   

Cevap Anahtarı B EAAEAEDEAABBACEACDEEBECDAABCEDCDBAECAACD

Matematik Testi cDAA  DCDc Ba ac   ac    BC c BBC a  DcD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD
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EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 1 60
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 10 6 4 60
ŞİİR 9 4 2 44
HİKÂYE 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 3 0 100
ROMAN 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100

Sosyal Testi

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 9 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 5 1 0 20
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 8 30
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 2 50



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 175,419 202,930 114 118 118 118 2147

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 187,570 0,000 106 110 110 110 1562

EA 155,328 0,000 106 109 109 109 2059

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 12 12 9,00 23 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 1 11 -1,75 -13 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 4 7 2,25 17 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 11 21 5,75 14 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 23 33 14,75 10 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi eA   c  aedCc Bae       EB BC BBC DBceed

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi aec bede DcbdacECbCbeBcde   C Ad ecAB CD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 7 8 23
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 4 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 1 11 7

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 3 5 33
GAZLAR 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 3 46



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZGÜRBÜZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,248 202,930 12 12 12 12 180

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 394,607 0,000 12 12 12 12 74

EA 255,720 0,000 14 14 14 14 297

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 33 7 31,25 78 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 8 5 6,75 52 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 30 10 27,50 69 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 63 17 58,75 38 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAACaBABCDECBAeDCDEdAeDEEaEcCABBCEcBDCCA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi cDDDABECCDDCBDeECcCCeBeBdDCBCDbBbeEABeCD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 24 6 80
ANALİTİK GEOMETRİ 10 9 1 90

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 13 1 93

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 4 56
GAZLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 4 69



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN YILDIRIM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,518 202,930 17 17 17 17 263

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 375,905 0,000 16 16 16 16 127

EA 259,104 0,000 12 12 12 12 277

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 33 4 32,00 80 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 7 6 5,50 42 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 26 14 22,50 56 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 59 18 54,50 35 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAABCDCDaAeDCDECBDaEEdA BC EABBCC AEDBD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi dBdCEDDDcCBdDDAaCEebDCCdeBabEABBCDeBbeDC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 24 4 80
ANALİTİK GEOMETRİ 10 9 0 90

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 10 4 71

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 4 56
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 4 69



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ AYDEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 204,173 202,930 78 79 79 79 1423

SÖZ 113,592 0,000 10 10 10 10 1266

SAY 241,213 0,000 75 76 76 76 992

EA 196,544 0,000 68 69 69 69 1208

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 1 0 1,00 3 1,36 1,32 5,46

Matematik-1 40 18 4 17,00 43 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 5 9 2,75 20 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 8 5 6,75 52 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 15 22 9,50 24 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 34 26 27,50 18 32,62 32,43 30,35

Edebiyat Testi                    C                    

Cevap Anahtarı A EDBDBACEBBCABECCADCCCADCEACBEBDEBCDCEABC

Matematik Testi DA CDBA CD     a D        ccCABBC cBDC A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EaDDeccddDDadabECECCeBDedDdaCeAd e edce 

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 10 1 0 10
ŞİİR 9 0 0 0
HİKÂYE 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 3 37
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 1 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 5 9 36

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 6 3 67
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 2 8 15



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÇETİNKAYA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 189,198 202,930 96 98 98 98 1824

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 212,963 0,000 88 90 90 90 1273

EA 144,048 0,000 119 123 123 123 2303

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 3 6 1,50 12 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 18 15 14,25 36 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 25 17 20,75 13 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi  AA   A                        BC Da  eA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EeDcAad dDDCBe   ECeeBecb daC ABbbEABD D

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 0 10
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 2 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 7 6 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 2 3 22
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 3 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA DAĞDEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 185,600 202,930 100 102 102 102 1899

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 207,264 0,000 91 93 93 93 1328

EA 169,992 0,000 95 97 97 97 1775

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 15 11 12,25 31 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 3 8 1,00 7 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 4 5 2,75 21 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 12 20 7,00 18 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 27 31 19,25 12 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi cDAA CDCDc cab Ed  adEa  cC E BaCC A    

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi ecb bDbD dabD eEC ea eCC e eE dBCccBbeDb

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 10 37
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 1 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 8 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 2 44
GAZLAR 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 7 38



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROTİNDA TURHAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,245 202,930 20 20 20 20 341

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 363,054 0,000 20 20 20 20 166

EA 236,544 0,000 27 27 27 27 503

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 28 4 27,00 68 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 27 11 24,25 61 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 55 15 51,25 33 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DbACDBABCDEC d   DEdA  EE cBCABBCEDBDC A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi E DebBdCdDDaB AECECCDBeBdDCBCDABbeEcBeCD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 19 4 63
ANALİTİK GEOMETRİ 10 9 0 90

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 7 5 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 8 1 89
GAZLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 4 69



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZA ASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,777 202,930 2 2 2 2 91

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 431,108 0,000 2 2 2 2 18

EA 260,232 0,000 11 11 11 11 269

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 33 3 32,25 81 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 13 0 13,00 100 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 35 5 33,75 84 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 68 8 66,00 43 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAABCDCDBA D DECBDaEEdA cC EABBCCCAEDBD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi bBECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABaCcABEDce

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 23 3 77
ANALİTİK GEOMETRİ 10 10 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 13 1 93

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 9 0 100
GAZLAR 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 4 69



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ARIKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 234,797 202,930 42 43 43 43 734

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 312,108 0,000 41 42 42 42 422

EA 242,184 0,000 22 22 22 22 424

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 29 3 28,25 71 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 5 6 3,50 25 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 17 17 12,75 32 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 46 20 41,00 26 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAABCDCDB  D DEC DEEEdAeBC EdBBCC AED  

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi   a EDbDDCadcabECE de CCeBDdEcd CeddbDDC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 22 3 73
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 0 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 5 6 36

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 4 56
GAZLAR 4 2 0 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 7 38



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ATAYURT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,832 202,930 65 66 66 66 1133

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 273,575 0,000 61 62 62 62 706

EA 195,936 0,000 69 70 70 70 1218

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 19 4 18,00 45 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 6 7 4,25 30 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 5 5 3,75 29 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 19 16 15,00 38 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 38 20 33,00 21 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DA C eAeCDEC   a DE A     dB ABBC DB   A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDDDcca dcDCdabE  CeeBDeC eaCeABEeEABDd 

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 13 4 43
ANALİTİK GEOMETRİ 10 6 0 60

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 6 7 43

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 3 3 33
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 4 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL ESKİÇIRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 184,713 202,930 101 103 103 103 1923

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 206,359 0,000 92 94 94 94 1341

EA 131,640 0,000 125 129 129 129 2471

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 8 17 3,75 9 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 4 10 1,50 11 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 20 20 15,00 38 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 28 37 18,75 12 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi  eAde c ea e b ECe ac E  ce d BBCd A ca 

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi eBEaEeDcbdcdbcAdCEdCDeCCeBDeEABBCcbBbceC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 4 14 13
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 3 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 4 10 29

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 6 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN GÖZİŞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 182,685 202,930 106 108 108 108 1962

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 198,348 0,000 100 102 102 102 1428

EA 179,016 0,000 83 84 84 84 1578

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 16 7 14,25 36 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 5 7 3,25 23 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 2 6 0,50 4 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 9 21 3,75 9 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 25 28 18,00 12 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi eA  Dcbe DEd     DEbA     EBC B CEDaD  A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi E D AdcCdccaaDe   bCbBee  ecdcbBb   Bcee

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 10 6 33
ANALİTİK GEOMETRİ 10 6 1 60

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 5 7 36

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 1 3 11
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 2 8 15



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SU KAYA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 224,699 202,930 52 53 53 53 952

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 289,705 0,000 51 52 52 52 575

EA 215,112 0,000 48 48 48 48 843

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 23 3 22,25 56 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 6 4 5,00 36 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 5 7 3,25 25 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 18 15 14,25 36 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 41 18 36,50 24 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi AeAAB  C B  a DECB  EE   cC E BBCCCA DBD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi Aab E DDDC dc bECEedeeCCee dEbBBCc BED b

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 3 47
ANALİTİK GEOMETRİ 10 9 0 90

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 6 4 43

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 4 56
GAZLAR 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 4 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL DEYİRMENCİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 148,807 202,930 128 132 132 132 2557

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 128,681 0,000 129 133 133 133 2296

EA 121,488 0,000 127 131 131 131 2565

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 0 7 -1,75 -13 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 5 14 1,50 4 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 8 20 3,00 2 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi  D A  D     e ac    c a         a       

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi  cb        d   d  db eeb e CdABeC  B  ee

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 5 10
ANALİTİK GEOMETRİ 10 0 1 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 0 3 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 0 4 0
GAZLAR 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 4 38



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA YILMAVZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 178,898 202,930 110 113 113 113 2061

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 191,749 0,000 103 106 106 106 1518

EA 147,432 0,000 114 117 117 117 2236

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 9 7 7,25 18 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 4 5 2,75 20 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 4 5 2,75 21 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 13 16 9,00 23 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 22 23 16,25 10 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DA    AcC b        a   a      BBCa aeC A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi bDbb B  C ca DA  cCCeBad  eeCcABbe  aDCa

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 4 4 13
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 3 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 4 5 29

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 3 2 33
GAZLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 6 38



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL ERÇİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 164,743 202,930 121 125 125 125 2365

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 164,188 0,000 115 119 119 119 1847

EA 129,384 0,000 126 130 130 130 2499

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 9 23 3,25 8 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 1 9 -1,25 -9 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 5 5 3,75 29 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 12 21 6,75 17 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 21 44 10,00 6 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi bDAA  aCea de ac  c cbb cddcEdBBCbabEbda

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi dd ac Dcb cdb AEe aeDeCC d eEABBCecdbDee

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 17 17
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 6 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 1 9 7

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 2 56
GAZLAR 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 7 46



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE İŞÇİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,784 202,930 57 58 58 58 1043

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 282,492 0,000 58 59 59 59 637

EA 202,704 0,000 62 63 63 63 1081

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 20 2 19,50 49 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 5 5 3,75 27 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 6 5 4,75 37 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 19 15 15,25 38 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 39 17 34,75 22 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi  DAA CDC B  a DEC DaE    BC E BBCC A    

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi A a d DDD edDaebCEeC bCCeB eEABBCDdeEDed

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 15 2 50
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 0 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 5 5 36

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 3 56
GAZLAR 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 5 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KOLAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 224,849 202,930 51 52 52 52 947

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 291,222 0,000 50 51 51 51 566

EA 192,552 0,000 73 74 74 74 1289

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 20 11 17,25 43 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 6 6 4,50 32 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 23 15 19,25 48 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 43 26 36,50 24 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi dDAABCDCDcA   DEa  dEE  dcCBEAcaCb A cBb

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi cadCEebDD aC DecCEeCDCCCDBaeEAdBCeABbDaC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 6 57
ANALİTİK GEOMETRİ 10 3 5 30

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 6 6 43

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 5 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TANER EGE 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,777 202,930 58 59 59 59 1045

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 282,595 0,000 57 58 58 58 635

EA 203,832 0,000 60 61 61 61 1060

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 22 9 19,75 49 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 5 7 3,25 23 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 8 4 7,00 54 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 19 16 15,00 38 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 41 25 34,75 22 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAcCDaABCDEC A aaDEdd Dad cBC BBC  B C A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EeDDecd acc BDAEe CCeBDeCeC CDedbeEABDe 

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 9 53
ANALİTİK GEOMETRİ 10 6 0 60

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 5 7 36

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 3 56
GAZLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 5 46



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK NECİP ÇİFTÇ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 222,617 202,930 56 57 57 57 1005

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 284,784 0,000 54 55 55 55 617

EA 184,656 0,000 80 81 81 81 1457

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 18 10 15,50 39 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 24 16 20,00 50 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 42 26 35,50 23 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi eA C BA C EC   a acE   aE ceCABBCEcBDCee

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDDDeBbbCDcCcaeECECCeBaeCDCdCedBECEAdedD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 7 37
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 3 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 8 6 57

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 6 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOLUNAY TOLUN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,354 202,930 18 18 18 18 294

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 370,205 0,000 18 18 18 18 150

EA 241,056 0,000 23 23 23 23 444

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 29 4 28,00 70 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 11 2 10,50 75 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 28 10 25,50 64 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 57 14 53,50 35 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAACDBABeDEC A a DEd eDEE EBCABBC DBDC A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDDD cECCDDCaDAECECCeBDdCeCaCDABbe bBDbD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 4 70
ANALİTİK GEOMETRİ 10 8 0 80

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 11 2 79

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 5 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT BARAN ALMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 226,990 202,930 49 50 50 50 906

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 295,367 0,000 48 49 49 49 547

EA 213,984 0,000 49 50 50 50 864

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 23 4 22,00 55 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 6 6 4,50 32 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 5 5 3,75 29 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 19 14 15,50 39 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 42 18 37,50 24 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DA  DBABeDEC A   DEd  DEE EcC BBC  B CeA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi cD Dd dCdccCBDe CECCeBeab  BCccBE E BDbD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 3 57
ANALİTİK GEOMETRİ 10 6 1 60

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 6 6 43

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 3 44
GAZLAR 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 3 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
Y 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 170,919 202,930 117 121 121 121 2240

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 175,594 0,000 109 113 113 113 1699

EA 145,176 0,000 117 121 121 121 2271

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 7 1 6,75 17 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 1 1 0,75 5 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 3 1 2,75 21 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 8 8 6,00 15 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 15 9 12,75 8 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DA    A                       BBC  B a  

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi    D    d       C C  B   e aC d  bEbBeCc

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 0 10
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 1 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 1 1 7

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 2 1 22
GAZLAR 4 1 0 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 4 6 31



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KARA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,755 202,930 28 29 29 29 460

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 343,670 0,000 27 28 28 28 247

EA 225,264 0,000 40 40 40 40 677

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 25 2 24,50 61 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 26 12 23,00 58 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 51 14 47,50 31 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAABCDCDB    DE   Ec EA cC EABBCC A DB 

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi dBbCE DDDbcdDDbECEeCDCCCeBDCEABaCD BbceC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 2 60
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 0 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 8 5 57

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 4 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KOCATÜRK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,886 202,930 24 24 24 24 371

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 357,325 0,000 24 24 24 24 191

EA 247,824 0,000 19 19 19 19 363

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 30 2 29,50 74 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 9 3 8,25 63 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 24 13 20,75 52 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 54 15 50,25 32 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADAABCDC BdB CDEC DEEEE  BC d BBCCCAED D

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi b bCEeDDD BdcDeECEB eCCCeBDeEAadCDAdbDDC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 2 70
ANALİTİK GEOMETRİ 10 9 0 90

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 7 5 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 3 56
GAZLAR 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 5 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AKBAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 223,166 202,930 53 54 54 54 990

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 289,000 0,000 52 53 53 53 581

EA 188,040 0,000 78 79 79 79 1388

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 17 3 16,25 41 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 4 4 3,00 21 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 9 3 8,25 63 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 22 10 19,50 49 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 39 13 35,75 23 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DA CDBd  DE    a    A   E cBC B CED D  A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EeDa BEbb     AECECCDBDad eBCDbaEeEA DCD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 3 37
ANALİTİK GEOMETRİ 10 6 0 60

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 4 4 29

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 1 78
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 9 3 69



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAHYA ABDÜLAZİZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,011 202,930 4 4 4 4 100

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 428,091 0,000 4 4 4 4 21

EA 268,128 0,000 7 7 7 7 228

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 35 4 34,00 85 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 33 7 31,25 78 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 68 11 65,25 42 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi ADbABCDCDBAdDCDECBDEEEEAecC EABBCCCAEDBD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi cBdCEDDDDCBCDDAECEBbDCCCbBDeEABBCcABbDDC

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 4 83
ANALİTİK GEOMETRİ 10 10 0 100

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 12 2 86

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 10 3 77



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ACEMBABA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 244,579 202,930 32 33 33 33 551

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 331,338 0,000 32 33 33 33 307

EA 230,904 0,000 34 34 34 34 587

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 27 5 25,75 64 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 22 10 19,50 49 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 49 15 45,25 29 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi eAACDBABCDECB Ba  Eb  Dbb EBCABBCE BDC A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDDeAB adDD aD ECECCDBDabDCBCcA  e  Bcb 

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 19 5 63
ANALİTİK GEOMETRİ 10 8 0 80

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 8 4 57

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 1 78
GAZLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 4 4 31



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ULUÇAY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 205,532 202,930 74 75 75 75 1393

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 249,114 0,000 70 71 71 71 920

EA 177,888 0,000 85 86 86 86 1603

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 15 4 14,00 35 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 5 3 4,25 30 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 3 2 2,50 19 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 16 8 14,00 35 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 31 12 28,00 18 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DA C BA  bE   ca  E        cC BBC  BD CA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi E DDA ddC a   bE  Ce    C  BCeABb aABDC 

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 8 4 27
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 0 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 5 3 36

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 3 2 33
GAZLAR 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 3 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT DOĞANCIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 147,102 202,930 129 133 133 133 2567

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 124,985 0,000 132 136 136 136 2335

EA 120,360 0,000 128 132 132 132 2570

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 6 19 1,25 3 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 1 10 -1,50 -11 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 4 4 3,00 23 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 2 10 -0,50 -4 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 7 24 1,00 3 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 13 43 2,25 1 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi eAd  cd b c  ceb bE  cD d  ddbcaC D be A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi accb Bd be acbAEC Cd   db ddCe dbbEcdcea

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 15 10
ANALİTİK GEOMETRİ 10 3 4 30

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 1 10 7

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 2 44
GAZLAR 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 2 10 15



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EFE YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,819 202,930 11 11 11 11 175

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 396,742 0,000 11 11 11 11 69

EA 255,720 0,000 14 14 14 14 297

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 32 3 31,25 78 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 30 9 27,75 69 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 62 12 59,00 38 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAACDBABCDECBA   DEdAeDEE EcCABBCEDBDC A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDDDABECdcDCBDAECECCbBadCDCBCDABbebABc D

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 23 3 77
ANALİTİK GEOMETRİ 10 9 0 90

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 12 2 86

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 8 1 89
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 4 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ARAS 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 149,957 202,930 127 131 131 131 2544

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 131,096 0,000 128 132 132 132 2269

EA 120,360 0,000 128 132 132 132 2570

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 3 7 1,25 3 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 7 19 2,25 6 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 10 26 3,50 2 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi eA  cac e E   B a                 a     

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi b ccAcdad Ddec  e a  cad  daC  B  EcBD e

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 6 10
ANALİTİK GEOMETRİ 10 0 1 0

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 2 10 14

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 0 2 0
GAZLAR 4 0 4 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 3 38



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZÇELİK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,732 202,930 59 60 60 60 1046

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 284,037 0,000 56 57 57 57 623

EA 210,600 0,000 55 56 56 56 938

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 22 3 21,25 53 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 3 8 1,00 7 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 17 14 13,50 34 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 39 17 34,75 22 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi  eAA aDC  ABDCDE BDE  EA BCBc   CCC  D  

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi  ab EDDcceed aAECEBeDdCCeBb EAB C b   De

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 3 60
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 0 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 8 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 7 2 78
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 2 38



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KANAT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 158,928 202,930 126 130 130 130 2456

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 149,366 0,000 124 128 128 128 2033

EA 145,176 0,000 117 121 121 121 2271

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 8 5 6,75 17 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 1 4 0,00 0 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 1 3 0,25 2 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 4 13 0,75 2 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 12 18 7,50 5 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi  DA    CD   a      E  d   C d   CC c e  

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi       b c  dDab   d   aC   bdAa C  c ac 

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 6 3 20
ANALİTİK GEOMETRİ 10 2 2 20

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 1 4 7

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 1 2 11
GAZLAR 4 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 2 6 15



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA AYGÜN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 202,390 202,930 81 82 82 82 1471

SÖZ 214,742 0,000 5 5 5 5 434

SAY 139,437 0,000 127 131 131 131 2153

EA 253,456 0,000 17 17 17 17 316

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 25 11 22,25 56 1,36 1,32 5,46

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 16,84 16,73 11,50

Toplam: 155 31 13 27,75 18 32,62 32,43 30,35

Edebiyat Testi EDBDBAddBBC adbC  CdCAeC ACBEdDdBaDCEABe

Cevap Anahtarı A EDBDBACEBBCABECCADCCCADCEACBEBDEBCDCEABC

Matematik Testi DA    A  D              c  c  B C       

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 4 1 80
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 10 7 3 70
ŞİİR 9 4 2 44
HİKÂYE 2 1 0 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
ROMAN 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 4 2 13
ANALİTİK GEOMETRİ 10 2 0 20



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN TOPARLAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 195,374 202,930 92 93 93 93 1665

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 230,460 0,000 82 83 83 83 1104

EA 159,840 0,000 101 103 103 103 1972

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 12 8 10,00 25 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 2 8 0,00 0 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 8 5 6,75 52 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 18 18 13,50 34 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 30 26 23,50 15 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi eA Cc d CDE          cDaE dBC ceC    C A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi b be aaCdc Cc AEdECbDBDedDeBCcABbebABeCD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 6 30
ANALİTİK GEOMETRİ 10 3 2 30

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 2 8 14

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 6 3 67
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 8 5 62



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DENİZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 215,803 202,930 66 67 67 67 1154

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 272,715 0,000 62 63 63 63 714

EA 179,016 0,000 83 84 84 84 1578

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 15 3 14,25 36 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 4 4 3,00 21 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 9 0 9,00 69 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 20 7 18,25 46 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 35 10 32,50 21 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi  DAb   C B    Db   EEE   c  E  BC  A DBD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi  Bb   DDc  dcD  CEB DCCC BD EABaCbAB  Db

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 3 30
ANALİTİK GEOMETRİ 10 6 0 60

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 4 4 29

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 5 0 56
GAZLAR 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 7 3 54



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 183,962 202,930 102 104 104 104 1943

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 203,508 0,000 93 95 95 95 1373

EA 158,712 0,000 103 105 105 105 2001

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 11 5 9,75 24 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 3 5 1,75 13 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 4 5 2,75 21 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 13 17 8,75 22 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 24 22 18,50 12 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DA  eBcBC d      D        d C B C    CeA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EeDc   dd  Cc cE  CCeB e cedCcbBbeEABedD

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 7 4 23
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 1 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 5 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 3 3 33
GAZLAR 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 6 7 46



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARACASU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 207,711 202,930 71 72 72 72 1350

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 253,627 0,000 68 69 69 69 885

EA 193,680 0,000 72 73 73 73 1269

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 18 2 17,50 44 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 5 6 3,50 25 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 5 3 4,25 33 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 15 14 11,50 29 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 33 16 29,00 19 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DA CD A CD C            E EBa BBaE  DCCA

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi EDbceBE bDc d d CECCbBb    aCccBb  ABe D

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 1 37
ANALİTİK GEOMETRİ 10 7 1 70

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 5 6 36

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 4 2 44
GAZLAR 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 5 5 38



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SÖYÜK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 197,929 202,930 89 90 90 90 1603

SÖZ 108,832 0,000 11 11 11 11 1305

SAY 234,748 0,000 81 82 82 82 1069

EA 204,960 0,000 58 59 59 59 1034

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 40 21 4 20,00 50 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 4 2 3,50 27 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 6 5 4,75 12 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 27 9 24,75 16 32,62 32,43 30,35

Matematik Testi DAAC B BCeE      DEaA  EE EBCABaCb  D  A

Cevap Anahtarı A DAACDBABCDECBABDCDEEAADEEBEBCABBCEDBDCCA

Fen Testi b  e c            CC Bae  C C A         

Cevap Anahtarı A EDDDABECCDDCBDAECECCDBDBCDCBCDABECEABDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 2 57
ANALİTİK GEOMETRİ 10 4 2 40

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 0 3 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 2 0 22
GAZLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 2 0 15



SONUÇ BELGESİ VİA YAYINLARI 11.SINIF DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLFİYE BALABEKOV 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 204,893 202,930 77 78 78 78 1408

SÖZ 156,432 0,000 9 9 9 9 921

SAY 201,446 0,000 95 97 97 97 1398

EA 220,064 0,000 45 45 45 45 763

Katılımlar: 133 137 137 137 2737

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 40 12 8 10,00 25 1,36 1,32 5,46

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 16,84 16,73 11,50

Fizik 14 3 5 1,75 13 4,29 4,27 3,23

Kimya 13 4 4 3,00 23 4,98 4,94 3,65

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 5,08 5,09 3,28

Fen Testi 40 10 15 6,25 16 14,35 14,30 10,17

Toplam: 155 35 27 28,25 18 32,62 32,43 30,35

Edebiyat Testi BDEDB   aAC dCd         b  E  bBd B e bC

Cevap Anahtarı B BDEDBCABBACEBCCADCECCADCEBDEEACBEABCBCDC

Matematik Testi  DAA   C B     b  DaE  c  C   BBC  A  aD

Cevap Anahtarı B ADAABCDCDBABDCDECBDEEEEAABCBEABBCCCAEDBD

Fen Testi   d EeDD  adc    Eea  CCeBae caBC  dbDc 

Cevap Anahtarı B ABECEDDDDCBCDDAECEBCDCCCDBDCEABBCDABEDDC
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EDE MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat Testi

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 5 3 1 60
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 10 4 4 40
ŞİİR 9 0 0 0
HİKÂYE 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0

Matematik Testi

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 8 3 27
ANALİTİK GEOMETRİ 10 5 1 50

Fen Testi

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 14 3 5 21

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 9 3 2 33
GAZLAR 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 13 3 6 23
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