
SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN ELBELİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN 328,750 264,240 2 4 4 5 679

Katılımlar: 4 6 6 33 3201

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 13 6 11,50 58 12,88 13,25 9,83

Tarih 6 5 1 4,75 79 5,12 5,21 4,07

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,94 3,88 1,85

Felsefe 4 4 0 4,00 100 4,00 4,00 3,00

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,12 2,54 2,88

Sosyal 20 15 5 13,75 69 15,19 15,62 11,80

Matematik 30 11 5 9,75 33 9,31 12,17 8,92

Fizik 12 8 3 7,25 60 7,50 8,21 4,24

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,06 7,29 4,42

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 4,56 4,67 2,52

Fen 30 24 5 22,75 76 19,12 20,17 11,18

Toplam: 100 63 21 57,75 58 56,50 61,21 41,73

Edebiyat BD CAbABAeDCCAadBEdc

Cevap Anahtarı B BDACAAABACDCCADBBEAD

Sosyal DEaAABCbCcDBDBCBEdDc

Cevap Anahtarı B DECAABCACEDBDBCBEBDE

Matematik EdBD   a  B c  E  B  EeDe AA E

Cevap Anahtarı B EABDBDBEDDBABDEECBBCBECDDAAABE

Fen dBDcC BDeBAECBECBDEbCCEdBCCEDA

Cevap Anahtarı B BBDDCCBDDBAECBECBDEECCEBBCCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 2 0 2 0
HİKÂYE 2 1 0 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Mesnevi 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Sosyal

Tarih S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Sayma Yöntemleri 10 6 2 60
Kombinasyon 13 4 1 31
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 2 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 4 1 1 25

Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 4 2 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 6 4 2 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 7 6 1 86
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 2 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 6 5 1 83

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED A YGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN 327,500 264,240 3 5 5 6 700

Katılımlar: 4 6 6 33 3201

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 16 4 15,00 75 12,88 13,25 9,83

Tarih 6 6 0 6,00 100 5,12 5,21 4,07

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,94 3,88 1,85

Felsefe 4 4 0 4,00 100 4,00 4,00 3,00

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,12 2,54 2,88

Sosyal 20 17 2 16,50 83 15,19 15,62 11,80

Matematik 30 9 6 7,50 25 9,31 12,17 8,92

Fizik 12 7 3 6,25 52 7,50 8,21 4,24

Kimya 10 7 2 6,50 65 7,06 7,29 4,42

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 4,56 4,67 2,52

Fen 30 20 7 18,25 61 19,12 20,17 11,18

Toplam: 100 62 19 57,25 57 56,50 61,21 41,73

Edebiyat ACDBAAAaADaCCCBcDABa

Cevap Anahtarı A ACDBAAABADDCCCBADABE

Sosyal ACDABEAaCB DBDBCDcBE

Cevap Anahtarı A ACDABEAECBCDBDBCDEBE

Matematik D Bc E D   a B B E BC ce bd   

Cevap Anahtarı A DDBBAEEDDADBBBEBBECBCCEDADABAE

Fen CCcBD cBd EACaBBCEC EaBaeCEDAB

Cevap Anahtarı A CCDBDBDBBDEACEBBCECDECBECCEDAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Mesnevi 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Sosyal

Tarih S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 3 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Sayma Yöntemleri 10 3 2 30
Kombinasyon 13 4 3 31
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 2 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 4 1 1 25

Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 4 3 1 75
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 6 3 1 50
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 7 5 1 71
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 6 5 0 83

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 3 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 0 2 0
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN 298,750 264,240 4 6 6 7 1125

Katılımlar: 4 6 6 33 3201

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 13 7 11,25 56 12,88 13,25 9,83

Tarih 6 6 0 6,00 100 5,12 5,21 4,07

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,94 3,88 1,85

Felsefe 4 4 0 4,00 100 4,00 4,00 3,00

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,12 2,54 2,88

Sosyal 20 17 2 16,50 83 15,19 15,62 11,80

Matematik 30 8 5 6,75 23 9,31 12,17 8,92

Fizik 12 8 4 7,00 58 7,50 8,21 4,24

Kimya 10 7 2 6,50 65 7,06 7,29 4,42

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 4,56 4,67 2,52

Fen 30 19 10 16,50 55 19,12 20,17 11,18

Toplam: 100 57 24 51,00 51 56,50 61,21 41,73

Edebiyat BDcCAAcBdCbaCADBBbAb

Cevap Anahtarı B BDACAAABACDCCADBBEAD

Sosyal DECAABCA cDBDBCBEBDc

Cevap Anahtarı B DECAABCACEDBDBCBEBDE

Matematik dA D   E  Bbd E   BCeE a      

Cevap Anahtarı B EABDBDBEDDBABDEECBBCBECDDAAABE

Fen BBeDCdBbDBAaCBaCB EECaadcCCaDA

Cevap Anahtarı B BBDDCCBDDBAECBECBDEECCEBBCCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 2 2 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Mesnevi 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Sosyal

Tarih S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 3 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Sayma Yöntemleri 10 3 1 30
Kombinasyon 13 3 4 23
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 2 1 0 50
Permütasyon 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 4 1 0 25

Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 4 2 2 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 6 4 2 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 7 5 1 71
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 6 5 0 83

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 3 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH KARAKAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN 339,750 264,240 1 3 3 3 542

Katılımlar: 4 6 6 33 3201

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 15 5 13,75 69 12,88 13,25 9,83

Tarih 6 4 1 3,75 63 5,12 5,21 4,07

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,94 3,88 1,85

Felsefe 4 4 0 4,00 100 4,00 4,00 3,00

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,12 2,54 2,88

Sosyal 20 15 4 14,00 70 15,19 15,62 11,80

Matematik 30 15 7 13,25 44 9,31 12,17 8,92

Fizik 12 10 2 9,50 79 7,50 8,21 4,24

Kimya 10 7 2 6,50 65 7,06 7,29 4,42

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 4,56 4,67 2,52

Fen 30 21 8 19,00 63 19,12 20,17 11,18

Toplam: 100 66 24 60,00 60 56,50 61,21 41,73

Edebiyat ACDBAAcBAebCCCBAcAdE

Cevap Anahtarı A ACDBAAABADDCCCBADABE

Sosyal AaD BEAdCBCDBDBCaEdE

Cevap Anahtarı A ACDABEAECBCDBDBCDEBE

Matematik DeaedEEa   a B BBECBCCE cD  AE

Cevap Anahtarı A DDBBAEEDDADBBBEBBECBCCEDADABAE

Fen eCcBDBDBBDEACdBBCEC EadECCaDbc

Cevap Anahtarı A CCDBDBDBBDEACEBBCECDECBECCEDAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50
HİKÂYE 2 1 1 50
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Mesnevi 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Sosyal

Tarih S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 0 67
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 3 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Sayma Yöntemleri 10 6 2 60
Kombinasyon 13 6 3 46
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 2 2 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 4 1 1 25

Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 4 2 2 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 6 6 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 7 5 1 71
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 6 5 0 83

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 3 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100
Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KERE  EFE BAŞ 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN 415,500 264,240 1 1 1 1 42

Katılımlar: 2 6 6 33 3201

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 15 3 14,25 71 14,00 13,25 9,83

Tarih 6 6 0 6,00 100 5,38 5,21 4,07

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,75 3,88 1,85

Felsefe 4 4 0 4,00 100 4,00 4,00 3,00

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 3,38 2,54 2,88

Sosyal 20 19 1 18,75 94 16,50 15,62 11,80

Matematik 30 20 3 19,25 64 17,88 12,17 8,92

Fizik 12 12 0 12,00 100 9,62 8,21 4,24

Kimya 10 9 0 9,00 90 7,75 7,29 4,42

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 4,88 4,67 2,52

Fen 30 28 1 27,75 93 22,25 20,17 11,18

Toplam: 100 82 8 80,00 80 70,62 61,21 41,73

Edebiyat ACD AAABADcCeCBA AdE

Cevap Anahtarı A ACDBAAABADDCCCBADABE

Sosyal ACDABEAECBCDBDBCDcBE

Cevap Anahtarı A ACDABEAECBCDBDBCDEBE

Matematik DbB AEE   bd BEBBECBCCED DA AE

Cevap Anahtarı A DDBBAEEDDADBBBEBBECBCCEDADABAE

Fen CCDBDBDBBDEACEBBCECDE BECeEDAB

Cevap Anahtarı A CCDBDBDBBDEACEBBCECDECBECCEDAB

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 0 50
HİKÂYE 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Mesnevi 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Sosyal

Tarih S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 3 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Sayma Yöntemleri 10 7 1 70
Kombinasyon 13 9 1 69
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 2 2 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 4 2 1 50

Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 4 4 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 6 6 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 7 6 0 86
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 0 50
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 6 6 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 3 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 2 0 100
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE İSÇİ 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

PUAN 344,500 264,240 2 2 2 2 487

Katılımlar: 2 6 6 33 3201

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 20 15 5 13,75 69 14,00 13,25 9,83

Tarih 6 5 1 4,75 79 5,38 5,21 4,07

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 3,75 3,88 1,85

Felsefe 4 4 0 4,00 100 4,00 4,00 3,00

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 3,38 2,54 2,88

Sosyal 20 15 3 14,25 71 16,50 15,62 11,80

Matematik 30 18 6 16,50 55 17,88 12,17 8,92

Fizik 12 8 3 7,25 60 9,62 8,21 4,24

Kimya 10 7 2 6,50 65 7,75 7,29 4,42

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 4,88 4,67 2,52

Fen 30 19 9 16,75 56 22,25 20,17 11,18

Toplam: 100 67 23 61,25 61 70,62 61,21 41,73

Edebiyat BDACeAABAebCCAeBBEAb

Cevap Anahtarı B BDACAAABACDCCADBBEAD

Sosyal DaCAABCcd D DBCBEBDE

Cevap Anahtarı B DECAABCACEDBDBCBEBDE

Matematik EcdDee ED B   EECBBCBECDeb ABE

Cevap Anahtarı B EABDBDBEDDBABDEECBBCBECDDAAABE

Fen BBecCCBa BAECBaCB EECaceeCeEDA

Cevap Anahtarı B BBDDCCBDDBAECBECBDEECCEBBCCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat

Edebiyat S D Y B%

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0
Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Dede Korkut Hikâyeleri 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 2 1 1 50
HİKÂYE 2 2 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Mesnevi 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Yazının gelişimini ve Türklerin kullandığı alfabeleri bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Sosyal

Tarih S D Y B%

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 2 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

Sayma Yöntemleri 10 8 1 80
Kombinasyon 13 6 4 46
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 2 2 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 4 1 1 25

Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 4 2 2 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 6 4 1 67
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 7 5 1 71
Kimyanın Temel Kanunları / Kütlenin Korunumu Kanunu 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 2 1 1 50
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 6 5 0 83

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 2 1 1 50
Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100
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