
SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BERTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,712 297,830 20 23 26 114 1253

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 90 13 86,75 72 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABAC AceCBE ADEBCCECEECEEBEDDeDBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEcCDBaDDBaCAC BDAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADEAbA DA BEECDA DCBCD DC  bCA     

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BacA  DED dAeCDBCEdA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 469,653 297,830 1 1 1 4 48

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 112 8 110,00 92 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEBCADCBCCaADECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBADEDBDCABDCDAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEAaACBDaBEaDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen AeBdACcBAeECDDEDBABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÖZHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,788 297,830 70 77 85 488 4079

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 69 27 62,25 52 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEAdBbd dcCeCCcc ECECEEEDADeEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECbBcDccB CABaCbAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADd bAC D BE  AE D  aDAC     AD B   DC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADa d  eAebdcDEcc BC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,860 297,830 99 109 125 721 6260

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 56 27 49,25 41 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEAC   C DCeCCacDECECEEbDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal EaDecDacacCeBDbcAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik A A dcb C D BEBeAcDDB  c                

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ee  d  db     EDc Be

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET USTA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,186 297,830 103 113 131 766 6742

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 53 27 46,25 39 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABAC ebaC  abDEaCCbCEECEEaEDaADBBDCEBb

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal D bACDB DD     CBDAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik C aACA cAbdeb aBE dDAE             B    

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen eEbd  e   Bbd cd E  

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ARMANC GÜNEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,315 297,830 35 39 42 191 1773

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 87 23 81,25 68 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCeDeCBEBAcEeCCaeEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACcaEDDBaCACCBbAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBaACADdbDABDA BEE DAED ddDCcCDBDCA     

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen eEdA  eEecBAeCDBCEdA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BERA TDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,773 297,830 32 36 39 184 1679

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 87 19 82,25 69 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCdcCCBEBAD BCCcCEECEEBEDDADBBbCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEAC aEDDBDeACCBcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik C DACADE bAcDA BEECDAED BbDCDCDB CAd c  

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen B  Ab DaDcBAedD eEdA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÖZPEHLİVAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,702 297,830 80 89 98 558 4743

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 12 11 9,25 31 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 17 14 13,50 34 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 66 32 58,00 48 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACec    e CCEADECECEEEDADBEBDeCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal EaD A  DdDCeBaC  b B     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACAca  bbBDbBEaeA DDe abAC b  cADe aEB C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen dbB db BAbECeaEDccBC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI PULGU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,086 297,830 64 70 77 415 3446

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 71 17 66,75 56 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACC bCdB BccEeCCECEECEEBbDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DcEAC   e BaCAC   AE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACA  Ab   A BE  D E  BdDCDCD DCA eB  

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen a       DDdAe DdaEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA DENİZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,170 297,830 108 118 139 812 7224

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 6 8 4,00 10 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 51 30 43,50 36 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEdACd B AbCBCCE  ECbCEEdDeD bBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECbdAD DaDCABaC AE B     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik b e d b   b BEc        DACeCd           

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen cee d  dbdEe  EDaAce

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BEŞİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,212 297,830 48 53 57 282 2394

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 27 9 24,75 62 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 82 25 75,75 63 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABAC daCCB BcDEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDd DDBaCAdCBc b     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADE bAcDeaBEcCDAED BaDCDCDBDdA cc E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen eaAe  eEDeaA  D aEcA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR İRKİLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,296 297,830 9 10 12 72 844

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 96 17 91,75 76 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEBCAcCBCCEcDECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBADdDBDCABaCeAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADdAb CcD BEaedEDDBECDACDCCa ADABCEB C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen  DeEe DBAeECDDEcB Be

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 412,433 297,830 12 13 15 78 909

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 94 13 90,75 76 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEBCA CBCCaAcECECEEEeADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAD D DCABaC Ab B     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADcADACaDCBEBeAEDDBECDACDCa BAD B EB C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADB  C BAeE bDEacABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL GENÇYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,363 297,830 33 37 40 185 1692

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 87 20 82,00 68 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCdDeCBEBccEBCCECEECEEBbDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDacDcBbCACCaDAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik eBDACADdAbA eA BEECDAEDCd DCDCD DCA    E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen B be  e DeBACCDBCEc 

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE SERDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,474 297,830 88 98 109 623 5272

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 60 20 55,00 46 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACC DCCBEBAeEBCCaCEECdE EDDdD BDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DcEbC   Dc cCeC c Ab     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik  e A AD A AcD  BE  D  D  aDC  aBa A     

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen e      E c AeCDB Ec 

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA TANER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,075 297,830 36 40 43 192 1783

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 86 18 81,50 68 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACC  CCBEBADEeCCaCEECbEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DdEcC a DcBDCACCecAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADcADABeA BE CDAED BCDCDCDBDCA  B E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen    A  ebecBdCCDB Ecd

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ULUTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,889 297,830 15 17 19 97 1069

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 32 8 30,00 75 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 95 24 89,00 74 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEaCbDCBCCEADECECEEEDADebBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBADcDBDCABaCbbECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADdAbbCBDCBEBDAEbDBECDACDCCaBADcceEBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen AeBcd DBAeECceEDcABe

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE DEVRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,667 297,830 101 111 129 754 6609

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 52 20 47,00 39 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EdABAC e CCB  bDEeCCaCEECEEcEcDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal  cEA    ecBbCAC  cAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik Cd A ADb    D  BE         D   DB  A   e 

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen   d    ED BAd  d dc 

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA TAHİNCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,499 297,830 91 101 114 653 5576

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 1 30,75 77 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 57 15 53,25 44 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEAa        CCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECb A  D bCeBDec b B     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA ce  C D BEBDAb DBE   C  d B  A      

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen b      a   Cc  Dd   

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,656 297,830 27 31 34 155 1528

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 87 13 83,75 70 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEB  cCeCCEAcECECEEEDADBEBDBCBDeE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAD D eCABDCc ECe     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADcAD CBD BEeeAEDDdECDACDC C AD B E DC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADB    BA EdcDED  B 

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU NOZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,171 297,830 75 83 92 530 4554

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 66 26 59,50 50 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBb edbCeCCEccECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal E DcbD DBDdABaCcAECc     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik A A b b CeD BEeDA DDBE  ACbCb  AD c E   

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen        cA cde E dAdC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE A*OĞDU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,569 297,830 82 92 102 587 4966

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 59 8 57,00 48 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCAcCCBEBADEBCCECEECEEBEbD DBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal D E C d  cBDCAC  cAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik C DA ADcA  eDA BE                       

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen    e      B      E  

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,619 297,830 49 54 58 303 2509

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 2 31,50 79 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 13 1 12,75 64 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 77 11 74,25 62 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABAC   CC b AaE CCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DcEACDBEcDBDbACeBcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CaDACA  AD B   BEECDA D   D       A ed  

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BE A  DED BAC DBCEa 

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN GÖKBUL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,646 297,830 90 100 112 636 5361

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 0 34,00 85 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 19,24 19,49 13,12

Toplam: 120 56 5 54,75 46 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABAC   CCB  ADEBCCECEECEEBEDDAD BDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal D E  D  D BaCAC B  E     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik   D CA  cb aDA BE   A      CbCD   A     

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ECE KESKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 416,347 297,830 8 9 11 70 820

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 96 16 92,00 77 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCADCCBEBccEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DcaACDadDDBDCACCBDAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDcCADE D aDA BEE DAaDCdCDCbCDBDCABcBbE

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen c eA  DEDeBA CDBCEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,800 297,830 78 87 96 548 4687

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 65 26 58,50 49 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCc C BbaADEeCCaCEECEEBEDDdDBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal aBEce d cDBaCeC dcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik   DACA b   B e BE  DA D BdDCDCDBb A     

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen Bd e  eb eBA CDBeEc 

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,371 297,830 52 57 61 316 2627

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 78 17 73,75 61 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCdcCCBEBADEBCCEbEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal b EAC     BbCeC Bc b     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik C DACADEA AcDA BEECDAED B DCDCDdcC     E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen e  d  DEDDcAe De Ec 

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KARA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,019 297,830 83 93 103 592 4999

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 63 25 56,75 47 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCdcdCBbaAcEeCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal D EAe   DccDCeC BeAb     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik e DACA dA  BeA BEE De   B DCaC B   B    

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen B be   d  BA  adeE e

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,158 297,830 110 120 143 834 7558

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 46 18 41,50 35 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BeCEEAC b d  eBCCEADECECEEdDeDdEBbBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal E D  e c  CAB Cc E B     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik A A E a     BEB     a  D           C    

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen   B  b a a    dc  B 

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEREN ŞENDURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,558 297,830 31 35 38 171 1597

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 88 20 83,00 69 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCdaCCBEBccEeCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DcEAC ecDDBDCAC BcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik e DACADcb  BeAaBEECDAcDCBaDCDCDBDCAB B E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen    b  DEeeBAeCDBCEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,978 297,830 100 110 128 738 6435

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 52 15 48,25 40 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEAC E Ce C Cda cECECEEEDADdEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal E e  a D  CABaC AEdB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik   ADc    BD BccDA   B    CD   B         

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen e      dA a   E     

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞU KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,595 297,830 62 67 74 406 3336

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 73 21 67,75 56 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACC DeCBEBADEeCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal D Ecd   DDBDCACCBcbE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik Ca ACAD db B  aBEEaDA DaBbD   D  CAB c  

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen B  d  eEDcBAd b  Edc

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN ÖZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 441,377 297,830 2 2 2 28 301

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 104 14 100,50 84 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BAaEEACBEBCd CBCCEAcECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBADEcBDCABDCbAECc     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADdADACBDCBEBDeEDDBECDACDCCCBADcBCEBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADBa deBAeECDDEDcABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU TAŞOLUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,352 297,830 29 33 36 165 1575

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 87 14 83,50 70 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCdDCCBEBAcEBCCECEECEEBbDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDB DcBDCACCB AE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADdbb cDA BEECDA D eaDCD DBDCA  B  

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen e     DEDeBA  DB Edb

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE BEYHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,979 297,830 93 103 116 663 5656

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 58 21 52,75 44 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCdcdCBbcAcEeCCECEECEEeEeDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DdEAC B bDBDCAC BcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik   bACADbe  Be  BEd DA     DCD  a        

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen           e   bd E  

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE TÜRKAN HÜSMEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,873 297,830 106 116 136 800 7119

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 49 19 44,25 37 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACdADCCB BADEBCCaC ECEEBEDaADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal     a B DcB  eC B  E     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik d  A A bA bc   BE            C     c    

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen ab e  ad  eA    aEc 

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ERSUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,718 297,830 41 45 48 230 2070

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 83 17 78,75 66 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEBCdDCBCCaADECECEEEDADeEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAD cBDCABaCbAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADbAbceBD BE Dc DDaE DACDC   AD ce   C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen  aB    BA EC DED dBa

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ACAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 408,611 297,830 14 16 18 91 1018

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 93 14 89,50 75 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEBCcDeBCCEecECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAa DB CABaC AECd     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEAbAC D BEBeAEDDBECDACDCa BADeB EBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADB    BAeECaDED  Be

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE DEMİR CİNGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,095 297,830 72 79 87 501 4215

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 69 31 61,25 51 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCAeCeBEBcDaeCCaeEECEEeEDDADBBDCEeC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal D EAaDBdDcBaCcC BeAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADEcbbee  BE        CD a DB CABeB c

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen Bae   eEDcB eCDBeEcc

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE EYMEN TOPAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,873 297,830 30 34 37 168 1587

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 23 7 21,25 71 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 29 8 27,00 68 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 88 21 82,75 69 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCdcCCaEBeDEBCCaCEECbEcEDDbDBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDd  D  CdC BcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACAedADABeAbBEECDAcDCBCDeDbD  CABcB E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BE AC DEDDBA CeBCEcA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ALTAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,067 297,830 25 29 32 150 1477

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 86 7 84,25 70 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEBCdaCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal E Dc D D  CABDCbAE       

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA EA ACBDCBE D cDD  CDACDCa  ADA  E DC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen   B    BA ECeDED AB 

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SİNEM MEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,137 297,830 54 59 64 339 2776

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 77 19 72,25 60 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEBCADCBCCEAcECECEEbDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal E a cb c  CABaCcAE B     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEAb CBb BcBDA DDB  DAC C    Dc  EB C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen bb E   cA EdcDEbBAeC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR GÖNÜLLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,108 297,830 73 81 89 507 4266

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 64 11 61,25 51 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBE CAaCeCCEADECECEEEDADBEBaBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECa AD cBDCABaCcAECc     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADbADc BD BE DA  D   b                

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen        B      E     

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE GÜRLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,314 297,830 45 50 54 261 2239

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 82 21 76,75 64 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCdDCCBcBADEeCCcCbECEEBbDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal   EcC BcDcBDCAC BcbE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADEcbABD  BE  D ED       DBDCABABbE

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen e ebCcDEDaBACdDBCEcA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE NAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,051 297,830 57 62 67 355 2866

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 76 17 71,75 60 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACB dCdDbBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBA c dDCABa bAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA EA AC D BEBDA DDB CDcCD   B  cB     

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen de Ed  Bc EeaDEe  d 

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN COŞKUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,776 297,830 111 121 144 844 7686

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 47 26 40,50 34 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEbAeB   cbdBCCEbabCbCEEEDADaEBDeCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal E DBAe DdDCeBDCDbECe     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik Ab  dAb     B e               a D       

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen da     eA E   Ea  Bb

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ŞERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,251 297,830 17 20 22 105 1173

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 90 9 87,75 73 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEBCdDeBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAD DB CABaCcAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA EAb CcD BE DAEDDBE DACDCC  AD    B C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADe    BAeEC DED  Ba

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA DALKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,737 297,830 113 123 151 967 9433

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 29 16 25,00 21 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACcEAdBE   DCBdCE  ECEeEEdadDeE D      

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal E    a D          e      

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA d a C D B a                  e e B  

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen        a            

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM HAMARAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,794 297,830 85 95 105 604 5139

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 60 16 56,00 47 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEAdBEcC DCBCCEAcECECEEEDAaBEBcBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal E b cD c  CAB  bAE B     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEAb e D BE eA  DcE D      B     E   

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen  e     d  E   ED c  

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BESTE HAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,105 297,830 56 61 66 354 2863

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 78 25 71,75 60 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCdcCCBEBADaeCCECEECEEeEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDa DDBDCeC B AE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADd bbeD  BE dDA D B DC  DBDCA c  E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen aaee  edecdAeCDBCEcb

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,981 297,830 16 18 20 102 1130

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 92 15 88,25 74 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEBCdDeBCCEADECECEEEDADBbBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBADEDBDCABDCcAECd     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEcD CBD BEB AEDDaECDACDC        c DC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADBa daBeCEdcDEDcABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN TOPALOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,347 297,830 38 42 45 208 1944

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 8 1 7,75 39 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 83 12 80,00 67 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCd bCB BeDEBCCEeEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDB DDBDCACCBcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADceb BDACBEEaDA DCB DC eb  C    C 

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen        ED BA CDBaE  

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEY* KARADAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,680 297,830 50 55 59 307 2537

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 80 23 74,25 62 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEc e CeCCEeaECEeEEEDdDBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBce D  CABDCcAE c     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEAbACBDdBEaDAEDDBEaDAeDC   ADb  E  C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen bDBa   BAeEeeDEDB Be

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FMİRHAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 171,589 297,830 115 125 154 1011 10004

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 4 -1,00 -5 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 16 27 9,25 8 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EdA AC c bb    cdBaC CcECEEca     BbeEdC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal bdac                     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik C      ce  d  b E a      b              

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen e  b    a d         

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN HIZAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,902 297,830 92 102 115 658 5611

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 59 25 52,75 44 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACC  eC   bcEBCCECEECEEBbDaADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal b EcC a acBDCeC Bc E     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADEAadaeA BE      CB               

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen Baee  eE eBda DBCEcc

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,525 297,830 59 64 70 378 3057

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 76 24 70,00 58 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCd eCBEcADEBCCECEECEEBEDDADcBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEc   dDcBaCAC BcbE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik C DACADEAb BD  BE CDA D BdDCDC B Cece   

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen Bcde e bDca CCDeCEdA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KARAKAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,058 297,830 46 51 55 269 2286

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 81 19 76,25 64 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACC  CCBEBADEBbCaCdECbEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDBEDcdaCAC BcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADEbD  eA Bb C A D Bd C  DB CA cc c

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BE    eEDcBACdDBCEcA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 2 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL MEYDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,656 297,830 109 119 141 816 7319

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 47 16 43,00 36 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACeb Cea  AcE CCECEECbEBcDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal   EAC   bcBaCAC BcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik   D    EA  cD  BEd                      

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen    e  e   d    B E  

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ENDOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,131 297,830 5 5 6 60 703

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 14 0 14,00 70 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 96 10 93,50 78 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACC DCCBEB cdBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEAa   D BaCACCB AE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADbbDABDACBEECDAEDCddDCDCbBDCABcB E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen B  A  DEDDBA CDBCE A

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,134 297,830 71 78 86 500 4213

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 68 28 61,00 51 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEcedDddbCa cECbCEEEDADeEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBcaccBDCABaCcAECd     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA aAaAC D BEBDA     aDACb             

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADaabC BAeEdcDEDc BC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YURTSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,420 297,830 37 41 44 205 1903

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 13 1 12,75 64 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 83 12 80,00 67 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABAC A CaBbBAcEeCCaCEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal D EcCD  DDBaCAC dDAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik C DACA dAbABDA BE aDAED B DC C  DC BA   

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen B  A  DEDDBA CcBCE A

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL ÇİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,871 297,830 21 24 27 120 1287

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 90 15 86,25 72 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEBCdDCBCCEbDECEeEEEDADeEBDBCaDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDB DEDBDCeaDCcAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik bCAD   AC D BEB  aDDBECDACDCaCBbD   EBcC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADB    BACECcDEDdABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İHSAN AKTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,145 297,830 65 71 78 419 3492

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 72 24 66,00 55 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BAdEEACedB cbeBCCEADECECEEEDADebBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAa Da CeBaCcAEd      

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik AdADdADAC DaBEdDA DDc         BADc b   C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen A BE C BACEdeDEDa B 

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ DERİN KARTAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,016 297,830 66 72 79 436 3579

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 72 25 65,75 55 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEB deCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal EbDcADcD  CABaCcAEbB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik AaADE DcCaD BEBe EaD E      d    b    DC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen eeBcAd BAecd eEDcABe

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,584 297,830 28 32 35 157 1530

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 88 17 83,75 70 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCdaCCBEBcbEBCCECEECEEBbDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal D Ec    DDBDCeC cb E     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik eBDACADEAb  DACBE CDAEDCB DCDCDBDCABAB E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BaeA  DEDaBA CDBedcA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,574 297,830 42 46 50 242 2112

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 82 15 78,25 65 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCADCCBEBAcEedCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEAb   acBaCAC B A      

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik e  ACADEAD B  CaEECDAE  BCD bCD DCA  c E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen eEAe  DEDeBA CD CEe 

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ERBAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,210 297,830 51 56 60 308 2558

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 80 23 74,25 62 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EcABACCdDedBEBAcEeCCaCEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDB DDBDCAC BcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik C DACADdAbd DAaBE CDAE  BCDCDb B dAce   

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen Ba b  DE eBA CcBaEcc

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR KARAKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,571 297,830 69 76 84 465 3844

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 70 25 63,75 53 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABAC d  CB BecE CCECEECEEeEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal D EceDcc DaaCeC BcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADbAbABD  BEE DA    dDCbC  DC     c

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BEcA  eEDedAeaDBe eA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN BAŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,632 297,830 4 4 4 44 474

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 6 3 5,25 53 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 101 16 97,00 81 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBbBCdbeBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBA cDBDCABDCcbECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEADAeBDCBE eAEDDBECDACDCCCBADcB EdDa

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADBEdCeBAeECDDEDcABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA BOZDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,556 297,830 34 38 41 188 1724

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 24 9 21,75 54 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 87 22 81,50 68 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEBCccCBCCEcDECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDccDaDB CeBeCcAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik cbdccADACBDCBEBDAE DB CDA   aa ADcc EBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADea a BACECaDED ABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ÇORAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,161 297,830 19 22 25 111 1240

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 27 0 27,00 68 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 90 13 86,75 72 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCecCCBEBAcEBCCECEECEEBbDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DdEcCDB e BDeACCBeAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik   DACAD  DA DACBE CDAED   DCDCDB CAB B  

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BacA  DEDDBACCDBCEcd

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ERGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,098 297,830 94 104 117 667 5711

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 56 15 52,25 44 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe dEABAC  D C   ADE CCaeEECcEBEDDADcBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEA  a        eBDAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik C DACADd   cDACBEECD    a      d CA     

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen   b    EecBA   B d  

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,506 297,830 86 96 106 607 5159

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 2 28,50 71 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 0 11,00 55 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 7 0 7,00 35 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 56 2 55,50 46 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACE AC  B    eCCa DECECEEEDADBE DBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECD A     CABDCD E       

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik A A     C D BEB    D         C          

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen A B    B  E   EDB   

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL ÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,743 297,830 44 49 53 259 2225

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 82 19 77,25 64 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACC DCCBbBADEBCCECEECbEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACaB DcBa ACCBcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADEAb BDA BEcCDAED e DCDdD         

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BEce  eEaecAeCDBaEc 

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM DENİZ MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,356 297,830 76 84 93 536 4595

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 16 10 13,50 34 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 68 37 58,75 49 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABAC ADedBEBbaEeCCaCEECEEebDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDacbcBbbACaccbE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDA A dcDdcDA cE CDA  Cabb DC   bA  c  

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen eaAeCDcEDeBAeeDBaEcA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,137 297,830 22 25 28 126 1306

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 89 11 86,25 72 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEB A CBCCaADECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal EeDBcD DdDCABaCDAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADbADAC DCBEcD EDD ECbAC e  BAD   EB C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADB    BAeECcDED  B 

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE TÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,329 297,830 58 63 68 369 2980

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 74 14 70,50 59 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBE d  CBCCaA ECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECD ADd aDCAdDC AECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEAbb  D BEBDAE            cADbBb B C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen d eE   BA E cDED Ad 

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÜVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,395 297,830 67 74 81 439 3602

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 69 13 65,75 55 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABAC  cCCebeADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDB DcBDCAC BbbE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CcDACA E Ddd   BEE DA D  CDC  D         

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen    e  e   BA    aE  

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS AĞAÇBİÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,332 297,830 47 52 56 271 2312

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 20 8 18,00 60 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 3 7 1,25 13 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 23 15 19,25 48 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 84 30 76,50 64 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEBCdcCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBADEcBDCAdaCcAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACAed b CBDCBEeDAaDDdECDACDCbaBbDbebddbC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen beB   eBAadCDcEDc ea

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 2 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ÇARKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,193 297,830 60 65 72 402 3302

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 72 17 67,75 56 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACB B b CBCCabDECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECD bD c eCABDC AEad     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik A ADdAb   DCBEaDAEDDB CDAC C  d         

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen      C eAeECcDbDcA C

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN İSMAİL SARAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,753 297,830 68 75 82 447 3682

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 69 17 64,75 54 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEcACBb  ecCBCCaAcECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBcDccB CABbC AE d     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACAD  bA  D BE eAEDD          BAD   E   

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen eDB    BA E cDEDc Ba

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEVA KAYMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,748 297,830 79 88 97 549 4690

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 64 21 58,75 49 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBbaCdaCBCCEADECECEEdDcDBEBDBCBDbE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECb ADccdDCABDCcAECc     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA dAD   D BEa A  cd  DACDbaC AD       

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen        e      E d B 

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİTHAT EFE ÖKSÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,858 297,830 7 7 9 63 753

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 97 16 93,00 78 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABAC dDCCBE bDEeCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDB DDBaCACCBDAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADE D cD aBEECDAEDCBCDCDCDBDCABeB c

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen eEcACcDEDcBAedDBaEcA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA BAYBARS KISA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,270 297,830 26 30 33 154 1510

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 89 20 84,00 70 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACdA CCB BADEeCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal ccEACDdcDDBaCAC BcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CeDACADE bABDA BE  DAcD BdDCDCDBDCAB BbE

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BEeA  aEDcBAedDBCEcc

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN KOCA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 233,866 297,830 112 122 148 943 9008

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 5 0,75 4 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 35 18 30,50 25 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCd CbB  ADEeCdECEECEEcEcDADBBDeEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal   c    a  BaCe     b     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik        cb  d   BE    c   a              

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen       c   B         

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ ÇARKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,359 297,830 89 99 110 624 5280

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 58 13 54,75 46 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEAB CdecCCB  ADEeCCECEE aEBE aADB DbEBb

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal bBEAC BEDcaDCA  BDAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik    ACA E  AB   BE  D   C Cb             

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen    A  D   B   DBaE A

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ MERTEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 412,550 297,830 11 12 14 77 907

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 94 13 90,75 76 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABAC dcCCBEBADEBCCECdECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEA    DcaaCAC  cAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADEADABDACBEE DAED BCDCDCDBDCA  BbE

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen B eeC DEDcBAeCDBaEBA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,711 297,830 87 97 107 614 5202

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 60 17 55,75 46 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACC aCCB  AcEeCCECEECEEeEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEAd adDcBaCeC BaAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik C DA A b b aeA BEE DA D B DC C          

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen    e      a      E  

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YATIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,515 297,830 97 107 123 703 6041

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 2 5 0,75 8 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 5 13 1,75 4 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 57 26 50,50 42 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EaABACCADCdBb AcEBCCECEECEEBEDDAcBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDBEbDBDCACCacbE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik e  dbeaa e d   BE C            dD cB aba

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen    e      a   bB Ec 

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 2 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN ODABAŞI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,045 297,830 84 94 104 596 5054

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 12 11 9,25 31 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 15 12 12,00 30 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 63 26 56,50 47 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCdaeCBbBAcEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal b EcCDBEDDBaCeCC c b     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik eaDcdAD ebdae CBE eDA De  DC C    ABA  b

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen    e      B   c aE  

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN GİRGİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 437,228 297,830 3 3 3 35 369

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 102 12 99,00 83 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEBCAaCBCCEAcECECEEEDADBbBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECD ADEccDCABDCe ECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEADAC DCBE DAEDDBECDACDCCCdADA aEBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADBaAC BAeECeDEDaABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PİRAYE ŞENTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,930 297,830 96 106 120 684 5895

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 57 24 51,00 43 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCd e BEBAcEeCCaCbECEEBEcDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal c EAC   DcBaCeC dc b     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDA A ab    Ab E   A   d      B CAB    

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen  Eee  eED BA  cBeEd 

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÖZDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,342 297,830 81 91 100 583 4922

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 62 21 56,75 47 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEAeBba AeCeCCEADECECEEEDbDeEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal E D  DacBDCABaCcbE B     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik A A bb  e a BE DA DDa  D  D             

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen AeBEc  BAb    Ea ABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,751 297,830 40 44 47 225 2036

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 83 15 79,25 66 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEcCcaeBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAD cB CAB C AECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACeD  bACBD BEBDAEDDcECDACD    AD     D 

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADedb  eA ECc Ec ABa

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH TAŞDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,027 297,830 77 86 95 540 4613

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 65 24 59,00 49 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EdABAC eaeeBcBeDEBCCaCEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal   EcCa caDdDCeC BbAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CB bCA dA  BDA BEE DAED  aDC aDB  A c   

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen    e   E  cA dDB Ec 

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP BOLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,578 297,830 55 60 65 344 2801

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 77 21 71,75 60 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABAC A CCBEBAcEeCCECEECEEBbDDADBBbCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEAC a a BDCACeBcbE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik e DACA bAb a c BEE  A  bBCD DCDdDCAB B  

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BE e  adDDBAeCDBCE c

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM DEİRCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,310 297,830 107 117 137 803 7147

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 9 10 6,50 16 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 53 36 44,00 37 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEAaBbcCeDCeCCbccdCECEEEDADBEBeBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDeAecDBD     bAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACb ddD e b BEBeA  Dd     D  b   c b    

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ceaEda ded  e E deBe

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ÖZVERDİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,146 297,830 105 115 134 794 7041

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 51 26 44,50 37 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BAdEEACBEBCcDCcCCabDECEeEEEeADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal aCDBAa c cCeBbCcAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik   A bbb   c Bc  A         D      b bb   

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ee     B e    E   Bb

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,710 297,830 102 112 130 757 6654

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 51 17 46,75 39 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEAaB     dBCCaADECEbEEEDADBccDdCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal E  ccD cd CedaCcAE B     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEA  C   BEaDA DDB                   

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen d      B      E     

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA SU YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,427 297,830 13 14 16 82 934

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 94 13 90,75 76 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEBCAcCeCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBcDEDB CABDCcAECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADdA ACBD BEcDAEDDBECDACDC CB DcB E DC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen eae    BAeEdc ED ABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERDOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,672 297,830 98 108 124 718 6204

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 56 27 49,25 41 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCebeCBEB cEeCCECbECEEBbDDADcBDCEeC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal e Eca   D BbCeC Bb E     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CcDACA dAaAaD  BE  D bD    Ce         b 

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen B  e  eE  cAe  BeE A

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE TOPALOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,507 297,830 10 11 13 74 864

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 95 14 91,50 76 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACB BCA CBCCEecECECEEdDADBbBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECD ADaDBcCABDCbAE B     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEAeACBDaBEeDAEDDBECDACD CCBADcBCEBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen AD     dA ECDDdDBABa

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KURBETOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,250 297,830 18 21 23 108 1206

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 92 18 87,50 73 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCdDeCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBaACDBcDDBDCACCBbAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADEAaABDAaBEE DA D B eCDaDBDCA c   

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen eceA  DEDcBACdDBaEcc

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,779 297,830 114 124 152 968 9455

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 31 25 24,75 21 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe cbABACdA  C   ebEBdCECEECEEcbDDADBB     

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal c EbCDe cDBbadC          

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik                BE        a              

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen  b ebc c   Adb cd   

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA OCAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,386 297,830 24 28 31 148 1467

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 87 12 84,00 70 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEB dDCeCCcADaCECEEEDAD EBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal EC   a    Ce   cbE       

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACAD  DACBDCBEaDAEDDBECDACDC CaADAB EBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADB e  BAbECDDEDBABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VELİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,315 297,830 23 27 30 135 1369

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 91 23 85,25 71 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACcEB ADCBCCEADECbCEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECeBce D DCABaCbAbdc     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik AaADEAbACBDCBEaDAEDDB CDACDCb  ADcBbEBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADBaAdaBACdCcaEcBABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ AVKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,718 297,830 61 66 73 404 3331

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 72 16 68,00 57 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABAC  DCC  aADdBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal D EACDB bDBaCACCecbE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik C  ACA dAa BD  BE  DAEDCB DCDCD   A A   

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen e  c  eaD a e   eE A

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 419,998 297,830 6 6 7 61 727

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 98 19 93,25 78 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCADeCBbBAcEBCCEeEECEEBEDbADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal bBEACDaEaDBaCACCBcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADEADcBDACBEECDAEDdBCDCaCDBDCAcABaE

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen BE d  DEDcBACCDcCEcA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ VAROL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,526 297,830 63 68 75 407 3338

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 73 22 67,50 56 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEAeB B dDdBCCb DECECEEdDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECD Ac cdDCABDCcAEeB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik eCADEAcA  DCBE D dDDc  DcCaC CBd     B C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen dac    BAeEC cED  BC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN TURNA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,294 297,830 104 114 133 792 7030

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 49 17 44,75 37 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABAC   dCB BADEeCCaCEECEEBEDaADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal   EAd   DcBDCeCede E     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACA d a ae  BE         D  a          

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen           a      c  

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT OKAN OĞUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,728 297,830 74 82 90 508 4284

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 19,24 19,49 13,12

Toplam: 120 63 7 61,25 51 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABAC   CCa aAcE CCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBE CDB eDBDCeC    E     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACA EAb BDA BE   A D B DC Cc         

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,104 297,830 43 47 51 249 2164

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 84 24 78,00 65 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCdceCBbBADEBCCEeEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDBcDDdbCACCacAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CB ACADEAbA  A BE CDAED BaDCb   DCAB   E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen eadbdceEDcdAeCDBCEcA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ERTEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,576 297,830 53 58 63 336 2763

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 78 22 72,50 60 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCA CCBEB*DEedCEeEECEEBbDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal D Ecaea DcBDCeCCecAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADEAc dD  BEECDAED BaDCD D DCA  B E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen a  b  DE eBA C  eEcd

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF TÖRÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,080 297,830 39 43 46 224 2022

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 84 18 79,50 66 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEAdBEBCbcCeCCEADECECEEEDADBEBDBdBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal EeDBcD DBDCbBaCcAE B     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACAD ADACBD BEBeAEDDBECDACD d BADAB    C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen Aea    cA b  eEDc BC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN GÜNEŞ GÜLEÇYÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,070 297,830 95 105 119 682 5890

Katılımlar: 115 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 32,07 32,28 27,79

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,22 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,79 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,43 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 10,88 10,87 8,94

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 15,88 16,02 11,06

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,36 3,46 2,06

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 19,24 19,49 13,12

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,03 1,04 0,80

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,71 2,76 1,53

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,63 2,62 1,87

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 6,38 6,41 4,20

Toplam: 120 59 31 51,25 43 68,57 69,05 54,05

TYT Türkçe EbABACCAcCdBEBe  eCCaCEECEEeEDcADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal b E a    cBaCeCCBcAb     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik   bACA dbbABDA BE   A D eaDeDC B CA     

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen  Edeb  E cB  dDBabcc

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFFAN KUYUMCU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,345 297,830 9 85 94 537 4597

Katılımlar: 10 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 34,67 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,58 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,40 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,68 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,08 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,72 10,87 8,94

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 17,70 16,02 11,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,65 3,46 2,06

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 22,35 19,49 13,12

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,05 1,04 0,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,30 2,76 1,53

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,45 2,62 1,87

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 6,80 6,41 4,20

Toplam: 120 63 15 59,25 49 74,55 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCAaCCB  ADEeCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDBcDcBDCAdCBcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik C aA   Ebb a   BE   A  d   eD       A   

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen    c  c   B    BaE  

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ADLIĞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,867 297,830 6 69 76 409 3367

Katılımlar: 10 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 34,67 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,58 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,40 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,68 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,08 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,72 10,87 8,94

Matematik-1 30 18 9 15,75 53 17,70 16,02 11,06

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,65 3,46 2,06

TYT Matematik 40 23 9 20,75 52 22,35 19,49 13,12

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,05 1,04 0,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,30 2,76 1,53

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,45 2,62 1,87

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 6,80 6,41 4,20

Toplam: 120 76 34 67,50 56 74,55 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCdDCCBEBAcEBCCECdECEEBbbDADBBDCdBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DcEcCb cDcBaCACCBcAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik e DACADdebAaeAeBEE DAEDbB DCDbDBDCA     

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen eEAeaeeED BAebDeadce

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 2 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ÖZBABACAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,342 297,830 8 80 88 505 4251

Katılımlar: 10 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 34,67 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,58 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,68 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,08 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,72 10,87 8,94

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 17,70 16,02 11,06

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,65 3,46 2,06

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 22,35 19,49 13,12

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,05 1,04 0,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,30 2,76 1,53

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,45 2,62 1,87

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,80 6,41 4,20

Toplam: 120 66 20 61,00 51 74,55 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACB BCA CBCCEbcECECEEEDADBEBeBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal EdDBAD ca CeBaCbcb B     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA E b C D BEeDAE            aAD   E   

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen c BEe  B  ECeDEDdc a

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU UYGAÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,367 297,830 10 90 99 568 4805

Katılımlar: 10 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 34,67 32,28 27,79

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,58 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,76 1,55

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,68 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,08 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,72 10,87 8,94

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 17,70 16,02 11,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,65 3,46 2,06

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 22,35 19,49 13,12

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,05 1,04 0,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,30 2,76 1,53

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,45 2,62 1,87

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 6,80 6,41 4,20

Toplam: 120 62 17 57,75 48 74,55 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACB B   acCCEAcECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECa cD c D A DCb E       

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACA dAD C   BEd e DD   DA  C    D   E   

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen eDe b  aA Ee D  cdBC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ÇEVİK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 416,889 297,830 1 8 10 68 808

Katılımlar: 10 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 34,67 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,58 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,40 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,68 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,08 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,72 10,87 8,94

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 17,70 16,02 11,06

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,65 3,46 2,06

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 22,35 19,49 13,12

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,05 1,04 0,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,30 2,76 1,53

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,62 1,87

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,80 6,41 4,20

Toplam: 120 97 19 92,25 77 74,55 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEBC DCeCCEADECECEEEDADBbBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal bCDdADacB CABDCbcECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADdAaACBDeBEBDAEDDBECDACDCCdBADAB EcDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen ADe dCccACECDeEDdABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU GÜNDOĞDU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,456 297,830 7 73 80 438 3597

Katılımlar: 10 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 34,67 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,58 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,40 1,76 1,55

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,68 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,08 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,72 10,87 8,94

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,70 16,02 11,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 3,46 2,06

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 22,35 19,49 13,12

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,05 1,04 0,80

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,30 2,76 1,53

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,45 2,62 1,87

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 6,80 6,41 4,20

Toplam: 120 71 21 65,75 55 74,55 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCecCCBbeADEeCCaeEECEEBEDcADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal D EAC    cBDCAC aaAE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACADEAbAeDA BE CDAEDbcCDCDC          

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen B  b   E  eAb D a cc

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,301 297,830 2 15 17 86 967

Katılımlar: 10 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 34,67 32,28 27,79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,58 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,40 1,76 1,55

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,68 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,08 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,72 10,87 8,94

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 17,70 16,02 11,06

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,65 3,46 2,06

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 22,35 19,49 13,12

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,05 1,04 0,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,30 2,76 1,53

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,45 2,62 1,87

TYT Fen 20 15 1 14,75 74 6,80 6,41 4,20

Toplam: 120 92 9 89,75 75 74,55 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEB dDCBCCEAcECE EEEDADBbBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal EaD AD  B CeBaC  E       

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACAD AbAC D BEBDAEDDBECDACD CCBADcB EBDC

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen A B bC BA ECDDEDBABC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA BEGÜM UYSAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,951 297,830 4 26 29 128 1311

Katılımlar: 10 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 34,67 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,58 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,40 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,68 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,08 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,72 10,87 8,94

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 17,70 16,02 11,06

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,65 3,46 2,06

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 22,35 19,49 13,12

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,05 1,04 0,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,30 2,76 1,53

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,62 1,87

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,80 6,41 4,20

Toplam: 120 91 19 86,25 72 74,55 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCAcCCBEBAcEBCCECEECEEBbDDADBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal DBEACDaaDDBaCAC acbE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACA bADAaDA BbECDAED cCDCDdDBDCAB B E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen Ba b   EDcBAbCDBCEdA

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET HAN AKSAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,100 297,830 3 19 21 104 1154

Katılımlar: 10 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 34,67 32,28 27,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,58 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,40 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,68 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,08 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 10,72 10,87 8,94

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 17,70 16,02 11,06

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,65 3,46 2,06

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 22,35 19,49 13,12

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,05 1,04 0,80

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,30 2,76 1,53

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,62 1,87

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,80 6,41 4,20

Toplam: 120 91 11 88,25 74 74,55 69,05 54,05

TYT Türkçe BACEEACBEBC DCeCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

Cevap Anahtarı A BACEEACBEBCADCBCCEADECECEEEDADBEBDBCBDCE

TYT Sosyal ECDBAD DB CABaC AECB     

Cevap Anahtarı A ECDBADEDBDCABDCDAECBCABDA

TYT Matematik ACADEAbAC D BEBDA DDBE DAeDC  aADAB EB C

Cevap Anahtarı A ACADEADACBDCBEBDAEDDBECDACDCCCBADABCEBDC

TYT Fen AeB    eA Edc EDdcBC

Cevap Anahtarı A ADBEACDBACECDDEDBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TG EXTRA YKS 1. OTURUM DENEME SINAVI TYT 06
(KH00-SS.01DES26)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ŞEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,219 297,830 5 48 52 251 2183

Katılımlar: 10 125 156 1157 10817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 34,67 32,28 27,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,58 3,25 2,71

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,40 1,76 1,55

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,68 3,45 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,08 2,41 2,05

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,72 10,87 8,94

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 17,70 16,02 11,06

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,65 3,46 2,06

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 22,35 19,49 13,12

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,05 1,04 0,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,30 2,76 1,53

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,45 2,62 1,87

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 6,80 6,41 4,20

Toplam: 120 83 21 77,75 65 74,55 69,05 54,05

TYT Türkçe EEABACCADCCBEBADEeCCECEECEEBEDDeDBBDCEBC

Cevap Anahtarı B EEABACCADCCBEBADEBCCECEECEEBEDDADBBDCEBC

TYT Sosyal bBEAC dcDcdDCAC B AE     

Cevap Anahtarı B DBEACDBEDDBDCACCBDAEABDAC

TYT Matematik CBDACA dcDABeA BE CDA DC CD  bDBDCA cc E

Cevap Anahtarı B CBDACADEADABDACBEECDAEDCBCDCDCDBDCABABCE

TYT Fen B  d  eEDcBAeCDeeEcc

Cevap Anahtarı B BEAACDDEDDBACCDBCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
El Emeğinden Makineleşmeye 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
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