
SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA     BALCI 0 12-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,121 268,340 2 172 172 199 2172

Katılımlar: 2 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 27,75 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,62 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,00 2,04 1,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,25 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,12 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,00 11,84 9,27

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 12,88 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,12 2,59 1,67

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 15,00 16,37 11,74

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,62 2,18 1,45

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,12 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,25 1,35 0,86

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 6,00 6,07 4,08

Toplam: 120 52 32 44,00 37 57,75 58,75 44,49

TYT Türkçe BdEDDEACeDdd BECDECAeEDCcdEebDebEdAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal E  Bcc E b dEBDEBebC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d DE AEd BCABcAB ad ab C b              

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen   EdDE   CccA b   cd

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 3 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA      ŞEN 0 12-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,591 268,340 1 71 71 77 791

Katılımlar: 2 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,75 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,62 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,00 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,12 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,00 11,84 9,27

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 12,88 13,79 10,07

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,12 2,59 1,67

TYT Matematik 40 23 8 21,00 53 15,00 16,37 11,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,62 2,18 1,45

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,12 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,25 1,35 0,86

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,00 6,07 4,08

Toplam: 120 78 26 71,50 60 57,75 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADC bCBDCDBbABECCcEDBDCdeEDdABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBdE bBD bACaDEECbDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBE BAe ABbBBBC CEAC D B  edcAbdE CDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen Eca  DEB cCCDADc Bee

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AÇELYA KEKLİK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,765 268,340 97 98 98 107 1078

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 70 20 65,00 54 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACBeCdABbCDECABEDCDCdaDDBbEBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBAD bBCCAEdDEBeeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAEa BC  Be  E                      

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen ab AeEBC aeEADEDaeBB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,893 268,340 54 54 54 58 580

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 22 9 19,75 49 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 83 25 76,75 64 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDE CdDCbAB CDECABEDCbCdBDDBeaBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBADdEBCCAEBDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d cEBAEcAcacBBABCEC B ACA eBCDA E e D  e

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen a bAeEddeCeEAcaDCBBB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 0 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFFAN     KUYUMCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,913 268,340 121 122 122 133 1483

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 60 12 57,00 48 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCd eB CDBEABECCcEDBDCEbEDBABAEeBC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal  BAECEBDBdACBDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEC E  da  B   B      c b               

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen  cB  DE     e       

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     ADLIĞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,797 268,340 156 157 157 175 1944

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 56 34 47,50 40 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDdAedaddABaCDEabeEDCbCEBDDeeEdeeBCde

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBce EeCCAEBDEBebC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d aE AE  BaA BA               AB       D

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen a EcDEBaBCcEA dDCBdc

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     BAĞCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,839 268,340 125 126 126 137 1497

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 63 26 56,50 47 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BdEDDEA BD d BbCDECABEb D bBDDBbccAABCcA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECb Acdb dCAEBDEBDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d DEBA   BC BBAB  C BDACA a    a  C D C 

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen a b DEddaC EAac eB  

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     BERTAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,557 268,340 12 12 12 15 201

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 91 14 87,50 73 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACdcCC aEaaECABEDCDCEBDDBAEceABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBADBEcCCAEBDEBDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAEEABCABBAB ECBBDAC    bD  E   D CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen B EADEB cC EcDEDdBBB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     DEMİRCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 442,027 268,340 1 1 1 2 24

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 104 14 100,50 84 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDdACdDCCAB CDECAeEeCbCEBDDebEBeABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBADBEBCCAEBDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik CBDEBAEEABCABBABCECBBDeCACeBCDABEECAD CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen BbEeDEBCcCDEADEDeBBB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     ÖZHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,330 268,340 128 129 129 140 1553

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 64 34 55,50 46 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEAbdaed BECDECbedeCb EBbDabceeABbEe

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal EbbBAD bceCAEdDEBDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAE ABCABBAB ECcBDA A      BE   D CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen B cbDE C e EA ceee B

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     SARI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 223,857 268,340 197 199 199 251 3140

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 35 32 27,00 23 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADed CBcCDBcbBaCCbEcBebEeEDBA AadBb

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal D  EdE DcC               

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik bEb    cC b        b  dD  c  b          

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen cAad  bB      a adCd

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     ŞEKER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,254 268,340 181 183 183 219 2602

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 44 27 37,25 31 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEAD d  BcCDBEAeECCeEDBDCcbcDaAcbEdBC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal eeAECEcDBCAC   ECbeB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik cEd E  AC b    B   d C                  

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen  cd  cd  c   c   d  

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET USTA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,089 268,340 178 180 180 211 2415

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 48 33 39,75 33 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEA ee b BaCbECeBEeCedEacDeeEcAABbEe

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDdADBEadbAE DEBDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBeEBdEabB   B         Cb               

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen a EADEB  d Ed   be a

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALANUR    KEKLİK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 188,798 268,340 214 216 216 277 3561

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 1 1,75 4 24,44 24,47 19,39

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 16,39 16,37 11,74

Toplam: 120 16 4 15,00 13 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe   Bd A                                  

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Matematik DEd E BdC  Bc  B   E  BD          E CDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 1 0 33
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ       ÖZPEHLİVAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,207 268,340 165 166 166 188 2088

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 53 32 45,00 38 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEAD C  d baBEbaECCbEeBbCdecaceBeEeeC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBdEdbBDaCACdDbECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik ec  E  da    B BC  EAC D  A   B C       

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen E B  DEcbc CDA dBBb 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ARMANC GÜNEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,770 268,340 146 147 147 160 1730

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 60 33 51,75 43 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCe bBDCDeEbBECCDEDabCdb DBABb  BC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal eBdECEBDdCAbdeEcadb      

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBE  AC ABeB B  Ca CBDD       C d CD  

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen E d cDEceECdade Bce 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BERAT DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,829 268,340 13 13 13 16 208

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 93 22 87,50 73 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCbACBcCDBEAcECdcEDBDCEbEDBABeEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBAEdEaDaCACBDEdCADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBEdBACAABABBBCBCEACBDbBA D  ACAEECDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen Eed dDEBcECCDAeEdBCd

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FURKAN ÇAĞLIER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,818 268,340 50 50 50 54 531

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 83 21 77,75 65 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEAeBDCbABECDECABaDCbCEBDDBbEBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECcBADcbBddAEBDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d D eAEaABC  BAB EC BDAC   a  ABEEC D CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen a b eEcCBb EADaDeBBB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ OSMAN DOKUZLAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,087 268,340 113 114 114 124 1341

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 68 34 59,50 50 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EbBdEADCC  BadDBEeBECebEDBDCdbcDeceA  BC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBdECEeDcdA aDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEd ac AC  BeBcBCeCEAdBD  A D e C  ECDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EcdbBDEc EbCDADEBBdd

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 4 38
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA      ADAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,078 268,340 37 37 37 40 423

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 85 17 80,75 67 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEA da b BbCDECABEDC CEBDDBbEBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBADBbBdCAEBDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAE ABCABBABCECBBDACACcBCD BEE e    

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen B beD BCaa  AbcD  B 

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA      ÇETİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,732 268,340 101 102 102 111 1115

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 70 22 64,50 54 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCacCcDCaBcABECCeEDBDCEbEDeABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBAECbBD dACaDEECAeB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBEdBAC  BABcBC  E    a   D   C       

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen  ca  DE eE eeAeEBBC 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARHANBADERÇİL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,128 268,340 90 91 91 98 1021

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 71 20 66,00 55 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEA B C  B CaECABEaCDCEBbDee BAABaEb

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBcDBEBdCAEB   D C     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAE ABC  Bed Ed   ACA     A E d D CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen BbE DEdCBCDEADcaC  c

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI      PULGU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,939 268,340 82 83 83 89 926

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 73 18 68,50 57 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEbDEAecDCbAB  DECA EeCeCEBDDebEBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal E DBcD EB       BDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dc E AE  BC BBeBCECBBDACA  B DA E C c CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen    eDE CcCeE DEDdcBB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATADENİZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,874 268,340 190 192 192 236 2809

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 12 11,00 28 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 16,39 16,37 11,74

Toplam: 120 38 18 33,50 28 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BdEDDEc dbbC ecaDECbeED   Ed     BeA    

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECb dD b dCAEB  BDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik bBDEBAE  BC  B    CeB AC                

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 3 11
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 2 38
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK    ERKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,827 268,340 138 139 139 152 1658

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 60 26 53,50 45 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEcDEe deCCdaE aECABEDCbCEBDaBbEdeABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal Edb AD b eCAEdDdBDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAE  BC  BeBCEC BDACA     A   a    D

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen a  ADE   b cb   C   

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYDENİZ   DÜŞÜNMEZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,506 268,340 59 59 59 64 650

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 82 28 75,00 63 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACBDedcBECDECABEDCbCdBaaBbEBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBAD bcCCAEBDEBDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBcEBAEEABCABBABbaCBBDACA bBaD B  b D  D

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen d EbDEBdBCecdDceCe B

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE      BEŞİNCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,909 268,340 27 27 27 30 350

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 88 22 82,50 69 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADdb eBeCDBdABECCDEDBDCEecDeABcEABa

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBAECbaDabACBDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBEEBcCAABABcBCBCEACBD BA   aAC E CDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EAa  DEBeECCDADcaBCB

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE      ÇAĞLAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,235 268,340 43 43 43 47 471

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 84 20 79,00 66 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACdDCC BECDECABEDe CEBDDebcBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBADaEB aAEBDEBDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik b DEBAE ABC BBdBCECBB  C   deD aE C D CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen aCE DEBCBCeEADaDCeec

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE      CİMCOZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,953 268,340 96 97 97 105 1057

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 71 23 65,25 54 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBdEADCCceBD DB bBECC EDBDCEbcD AcAE  e

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bB E EBD CACBDEdCeeB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEd E BAC ABeBBBC CEAC b  caD aAC     D 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EAB BeEcDcdCDADcBB  

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 2 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR   İRKİLMEZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,871 268,340 4 4 4 6 86

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 97 13 93,75 78 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACBDCdABECDECABEDCDCEdbDBbEBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBADBEBdCAEBDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik eBDEBAEaABCA BABCECBBDACA    D BE   D CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen BbEADEdCBCeEADEDCBad

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,434 268,340 52 52 52 56 557

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 81 16 77,00 64 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCC CBD D c BECebEDBDCEeEDdAdbEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DB ECEcDBCACBbEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik aEdaEdBAC ABABBBCBCEACB  BA         CDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen E   BDEdeE C ADEBeCB

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA      İÇTEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,155 268,340 100 101 101 110 1109

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 69 18 64,50 54 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCd CBeCDBcbBECCDEDdDCEbEDdA      

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal cBA  E    A aDE CAeB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBEEBACAAdeB  CBCEACBDcBAC   Ad   C D 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen E a BDEBDE C A   ee 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 1 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 2 38
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA      SAYIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,448 268,340 69 69 69 75 775

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 76 16 72,00 60 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAdDDEA BDCCABd aECABEDC CEBDDcbEdAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBAD E CCAEBDdBeeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik CaDEBAEE BC BBdBCEC BD CA eB DA E C   Ca

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen     DE   e EA  D  aB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU YAPICI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 143,350 268,340 218 220 220 490 4026

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 16 -2,00 -5 24,44 24,47 19,39

Matematik-1 30 6 14 2,50 8 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 6 15 2,25 6 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 10 42 -0,50 0 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe ddaebcbadbeCdBaeec                      

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Matematik CBca ba daCA de  dbe bAd bD            a

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen cbEcbca       debBac

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 3 0 3 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 1 11
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 3 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Hayvanlar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUR     ALBAYRAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,924 268,340 204 206 206 260 3236

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 36 47 24,25 20 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EbBdEAeeC eaeCaBbbeEa  EbecdEbEDBAcedeBe

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DcdECbcDBedCdDEdCbcB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik        A    ccdB  bE a De    b          

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EbaCaDdecE C  D  aCe

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 4 38
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY   KOÇAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,206 268,340 137 138 138 151 1652

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 3 29,25 73 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 56 11 53,25 44 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAE DCCA  c DBEAeECe EDBDCE EDBAB EABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal b  E E e C     ECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBE BbC  BeB B   b                    

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen E   BDE e  CDADc   B

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 0 67
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİS     DURNA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,808 268,340 143 144 144 157 1698

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 60 30 52,50 44 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDce cbCb BE DECABEDCbCEeDDBbEcAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBADaE CCAEBDbBDbC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d Da AE  BC  BeBCa BBb C  b  D e        

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen a EADd d aecea eCe B

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 2 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YİĞİT TURHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 187,079 268,340 216 218 218 279 3575

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 16 7 14,25 12 58,76 58,75 44,49

TYT Matematik daDEBdEbABC aB BbaCBBD C                

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen      E     E        

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN    KALEM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,428 268,340 92 93 93 100 1028

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 72 25 65,75 55 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BdEDDEAbdDCd BcCDECAeEDCbbEBDDBbEBeABCEe

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBADBEBCCAEdDdBDea     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBc  AE cBC  BABCa BBDACA   b   E       

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen B EcDEBC eeEADcDC Bc

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR  AKAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,822 268,340 196 198 198 249 3081

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 4 15,00 38 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 30 7 28,25 24 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe E BAEAD       D    EC  E    db D AdeEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal             BDE C  e     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik  Ed E BAC   e  B   E  B                 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen             DA      

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE     SERDAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,674 268,340 188 190 190 229 2688

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 42 26 35,50 30 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EcBAEADCC CdD b  bcECCbEDB  EeEDeABA    

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal b cEbb D     DEdCecB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DECB a Aa   AB B   a C         Ab EbCc  

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen c    D eec  Dc      

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 1 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA      TANER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,204 268,340 18 18 18 21 247

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 23 7 21,25 71 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 91 22 85,50 71 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EbBAEADeCACBDCDaEABECd EDacCEbcDeABeEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBAECb DBCACBDEECAcB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik eEdBEcBACAABABBBCaCaACBbcBACDCBAC E  DD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EAa BDEceECCDADEBBCB

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 2 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT     AYKANAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 222,824 268,340 198 200 200 253 3161

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 12 7,00 18 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 3 12 0,00 0 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 5 14 1,50 4 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 36 39 26,25 22 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAED  A c  d BEbb   aE b  d ea   BbAcd  

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECc bD aBCaAEBDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d bd  aEd  A cca  e d b  C e  b   dA   D

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen eaEADEa  C cdbc CBae

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 1 0 33
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 3 11
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 2 38
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 3 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK     HIZAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,214 268,340 172 174 174 201 2201

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 1 15,75 39 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 46 11 43,25 36 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEAD C  B CDBEbBEC                   

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal aBAECE DBCA BDEECeDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik  EdBEEBAa  Be  B   E                    

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen   a  eEc E  D Dc  Ca

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 0 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK     SAĞLIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 250,563 268,340 185 187 187 224 2649

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 42 23 36,25 30 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BdEDDEAbBDCCABcCbECeeEDCbCbdDDBbEdAABCEe

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBADdEaa  EB EcebC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik   D  c           b       Ce C           

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen                 e a 

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK     ULUTAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,061 268,340 7 7 7 10 123

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 97 22 91,50 76 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACdcCCABcCDECAcEDdDCEBDDBbEBeABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBADBEBdCAEdDEBeAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAEcABCABBbBCECBBDACACeBbDABEECdD CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen BbEeDEBCcCeEADcDCaBB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAY     ÜNAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,822 268,340 163 164 164 185 2059

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 54 32 46,00 38 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBdEeDdbA BbeeBEAedCdbEDdDCEbabBABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal D cECb D aAeBDEdCbeB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEd E BACA B   BCa EACBD  A   a a       

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen  de  Dd   dC A a  Ce

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE      DEVRAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,795 268,340 169 170 170 197 2158

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 49 19 44,25 37 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCb eBcCDBcABECbbED cCEbEDBAcb  BC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DB E b D CeCBDE C DB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEd  a  C  B       a            C   CD  

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen E    D   E aeA b  e 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 2 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN     ÖZBABACAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,616 268,340 134 135 135 147 1617

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 60 25 53,75 45 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BdEDDEdCBbd A ECbECbeEDCbCEBeDc EBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBbD bcCC EaDbBDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d DEBAE ABC  c d  C BDdC                

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen a EbDEa BC EA E C da

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA     TAHİNCİOĞL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,764 268,340 177 179 179 210 2400

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 7 13,25 33 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 44 16 40,00 33 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BdEDDbA      Bc aEbABED  bE  D   BeA    

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal EbcBAD d      DEBeA      

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAEE BC  B  CEC  DcC               D

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen   E DE  aC c    C  e

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR    YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,707 268,340 28 28 28 31 353

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 87 18 82,50 69 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCC CdDdDBaABECCDEDBDCEbEDeABeEeBC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBAECbBDdCACBDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEd E BdC ABABBBC CEACBD cA D eAddE  DD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen Eee  DEBeECCDA E BCB

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER     YÜZSEVEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,342 268,340 118 119 119 130 1392

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 65 23 59,25 49 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACBbCCABbdaECAeED  CEBbDBbcBeAdCEe

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBADBEBCCAEaDEBDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik eaDEB E   C eBc  E B   C dD CDABb C DdCD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen     D          bCc c

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU     NOZOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,152 268,340 119 120 120 131 1395

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 66 28 59,00 49 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EcBAEADee bdeCDadABECdeEbBDdEcEDeABbEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBAECbBDBCACBDEEabDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEddE BACA BAB B B EACBD    D a C E   D 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen  A   DE   eaDAe dcb 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM       ÇAPUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,225 268,340 32 32 32 35 368

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 88 23 82,25 69 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEAbBDCCABcCDECABEDCeCEBbDBbEBAABC A

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBAD EcCaAEBDEBeAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAEcAdCABBABCECBBDACA b CDAaE d c CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen BbEeDEBCBCeEAcE a cd

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 0 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE AYDOĞDU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,561 268,340 117 118 118 129 1387

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 63 15 59,25 49 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCCAeB CaBEABECCDEDBbddbEDBABebABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBAECE D CA BDEECeDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik cEd E BAC  B BaBCB EAdBD                

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen       E  c   A    C 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN     AYAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,431 268,340 83 84 84 90 932

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 74 24 68,00 57 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BdEaDEA BDCCABECbECABEbCDCEBbDebadeABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal Edb AD b CCAEBD BDcd     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d DEBAE  BC BBeBC C  D C      AcEEbdD CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen a c DEBdaCDEADEDCBBB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN     GÖKBUL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,918 268,340 162 163 163 184 2056

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 4 27,00 68 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 16,39 16,37 11,74

Toplam: 120 49 11 46,25 39 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe  DBAEADdC d b DBEAeECCDEDBDCE ED A  EABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal b  EC  DdC  BDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEd EaBdC  B   B   E  dD        e       

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN     KALEM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,383 268,340 112 113 113 123 1336

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 15 9 12,75 32 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 67 29 59,75 50 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BddDDdAedDCC BcdDEC BEDCDCdBDDBbEBeABCEb

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECc  DBEBCCAEBDEcDAa     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d DEBAaE BC Bde C C BDAC  D ec c  a    a

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen a EADEdCcC EAc DCe e

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN     ÖNGEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,436 268,340 78 79 79 85 885

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 79 38 69,50 58 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAdDDEAbdDCdcaaCDECbcEbCeCEBDDebcBeABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBdDabBdCAEBDEdDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dacEBAEEcBaABBABCECBBDAC bDBCDABEEC D CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen aaEADEBdBeeEAcceddBe

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN    ŞEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,192 268,340 105 106 106 116 1179

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 69 22 63,50 53 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEAC  ea BE DECABEDCbCEBDDBbccAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBAD bcCdAEBDcBDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAE A C  BAB EC  D C        E C D CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen    cDEa  bcEADcDbeee

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ECEKESKİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,947 268,340 17 17 17 20 243

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 91 20 86,00 72 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAdDDEACdDCCABECDECABEDeDCEBDDBbEBAABCEd

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBAD b CCAEaDEBebC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik C DEBAaEABCA BedCECaBDACA DBeDABE Cd  CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen a EeDEBCBCDEADdDeaBB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA     DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,140 268,340 95 96 96 103 1052

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 72 25 65,75 55 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCb  BbCDBEbBECCbEDB CdbEDeABeEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal b bEbE D aACBDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DECBEEBdCdABbBcBCB aACBDeBA D  AC       

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen Ee   DdB c eDADE cde

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA     KARA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,948 268,340 135 136 136 149 1632

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 60 25 53,75 45 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe dDBAEeDC  C a DecABECCbEDBDbEbEDeABAEAda

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBA CE D bdCBDEECeDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBac AC  BeB BCB E CBD       A     D  

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen bc   Dc  E a ADa eCB

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE     GÜNSEVER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,282 268,340 202 204 204 258 3227

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 31 25 24,75 21 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe E BdEAD d  B abBaABECCbEcBDdEbE  AdAEABb

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal b  a  de    aDEdCbDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik  Ed     a  B   d                        

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen  Ad   E  c      a e 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE     ÖZDEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,365 268,340 200 202 202 256 3192

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 1 7 -0,75 -2 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 34 33 25,75 21 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe cdEcDEe eD dcdaebECABEDCbCEBDDebEBbeBeEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal E  B DdEeCdcEBD BDeb     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d bc c           c       a   e         D

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen a E bE          e   

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 3 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ     MERCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 212,737 268,340 210 212 212 267 3307

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 7 14,25 36 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 16,39 16,37 11,74

Toplam: 120 26 11 23,25 19 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAED EACBb   BbebEaABEaCeC B            

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal E D  e   b               

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d DE AEb BC  B       D                  

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 0 67
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 0 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ LAL POLAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,220 268,340 150 151 151 166 1866

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 18 0 18,00 45 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 52 11 49,25 41 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADed    dDBbABECCbEDBDCdbc c B EABa

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DB        eC DEECA B     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DECB   AC AB   BC  EACBD  A   B C       

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen      DE             

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZDEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,962 268,340 167 168 168 193 2132

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 48 14 44,50 37 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCCAaBcCaBce ECC EDB dd  D ABeEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal    E E D e     dCADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEd     C  B   B   EAC       C          

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen E B cDE  E     a eC 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 2 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEREN     ŞENDURAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,420 268,340 29 29 29 32 355

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 86 14 82,50 69 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCC CdDCDBEABECCDEDBDCE EDBABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal cBAEbbcD CACBDE CbDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBE BAC  BABBB a EACBD  A DCaAC    D  

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen Eca aDEBeE CDADEBBCe

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ARSLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 250,543 268,340 186 188 188 225 2650

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 41 21 35,75 30 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEA  De  BEeDEbABEDbbCEB cceEdeb C  

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal E D A  bee     dBb C     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d bEBAE  eC  BeB    BD                  

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen     Dd      AD DC  B

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 3 38
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY     BAŞARICI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,481 268,340 94 95 95 102 1048

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 69 14 65,50 55 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCCAdBDeDaaABECCbE         ABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBAEC                    

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DECBEEBACAABeBBBCBC ACBD B  D Bd  E     

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EABbaDEceECCDADc Bbc

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 1 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞU      KOÇAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,928 268,340 136 137 137 150 1633

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 62 33 53,75 45 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAdDDEAbBbdCAeaCDECAaEDCbCEBDDabEdAABCEe

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECD ADd  ddAEBDdBceC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik daD BAE ABC BBbBCaCd DACb       E       

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen a EcDEa ca EAbaeCe B

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN   ÖZCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,657 268,340 33 33 33 36 384

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 87 21 81,75 68 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BddDDEACBbCbABECaECABEDCcCEBbDBbccAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBADBE eCAEBDEBDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik CBDEBAEEABCA BABCECBBD CA DB D  EEC Dcd 

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen B b DEcCceeEADEDC ce

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN   SOLMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,888 268,340 205 207 207 261 3237

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 35 42 24,50 20 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BdEcDEcbdeCbABcCbdCAeEDbedddDDccEaeABabe

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbedD   ad  BDEBeeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d DEBAE  eC        e                    

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen d  bcd C CebA aeCa  

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 7 22
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK     ÖZHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,632 268,340 98 99 99 108 1084

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 69 15 65,25 54 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADdb  BD DBE eECCbE BDCEeEDBAeAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal b AECb D  AdBDEda DB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DECBE BAC ABb  B   EACBD  A    AC EECDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen  Ad dD   E C Ae   C 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU      TAŞOLUK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,642 268,340 11 11 11 14 196

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 91 12 88,00 73 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEcEcBABeEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBAECbBDBCACBDE CADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBEaBAC  BABBB  CEAC eD   DCaAC E  D  

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen Eed  DEBeE eDADEBBCB

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU      UYGAÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,762 268,340 103 104 104 114 1159

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 68 17 63,75 53 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADe  e bCDB ABECCDEDBDCcecDBABbEcBC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal cBdEbE DBbA BDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBE BAC ABAB B  bEAC D  A D           

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EAa  DEB c a A  BB  

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR SAREKOCAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 215,259 268,340 207 209 209 264 3264

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 28 16 24,00 20 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBbEADe      DBEeedCCbEDdDCdeEDBAdAaA b

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal                dC  B     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik D d  c AC                               

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen      Dd     D       

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE       BEYHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,909 268,340 149 150 150 164 1826

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 55 20 50,00 42 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCC bB dDBEABECC EDBbCE EDBAcAEABa

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBAECbcDBCAdBDEbCeDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEd E  AC  B   B   b CBc   a a      d   

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen      cE  c         e

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE       GÖK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,961 268,340 85 86 86 93 954

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 16,39 16,37 11,74

Toplam: 120 72 14 68,50 57 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAbADCCACBD aBbABECeDEbBDCEbEDBABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal ce ECEBDBCeCBDEECAeB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEd EEBAC ABABBB   EACBD    D aAddE CDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE       TEMİZCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,328 268,340 195 197 197 247 3012

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 37 28 30,00 25 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EbBdEADCd eecCDBEABEbCDEDBDbEbEDeA ebABa

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal b AEbbBDaC               

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik cEC Eb bC  dcB Be                       

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen               cbaBde

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE TÜRKANHÜSMEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,378 268,340 166 167 167 192 2101

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 49 16 45,00 38 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EaBA ADCb aBcCDeEABECCDEDBDCEbEDBABe  Be

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal D  E b D CA aDEECbDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik D d   aAa  Bc  B     C  c               

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen      DE     DA    C 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 0 67
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN     ERSUZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,878 268,340 16 16 16 19 231

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 89 10 86,50 72 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACBDCCABcCDECAeEDCDCEBDDBbEBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBADBE CCAEBDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d cEBAE  BCA BABCaCBBDAC     DAe  C   CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen   E DE C CeEADEDde B

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE       ACAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,272 268,340 47 47 47 51 497

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 83 19 78,25 65 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCa CdcCDBEeBECCbEDBedEbEDBABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBAE bBDBCACBDEEC DB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik cEdcE BAC ABABBBCBbEACaDDBc D     E CD  

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen bAB BDEBeECCDADb   B

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE DEMİR CİNGÖZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,323 268,340 133 134 134 146 1599

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 61 27 54,25 45 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAdDDEAbBDCacBbCD C      Cd   ebEBAABC A

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal Ebb ADedBddAEBDdBeAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBA   BC BBeBCE  B AC  e  D Ba a D  D

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen   EcDEB ceeEADa CBeB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 1 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE EYMEN TOPAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,789 268,340 75 76 76 82 856

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 77 27 70,25 59 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEA deCC B CDECABEDabdE D eb   A    

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal aCbBbDebBabAEBDEBcdC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAEEABCABBABCECBaDACAdDBC ABEECADBCD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen a EcDEcacC EAD DeaBa

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 1 38
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA       TİRYAKİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,145 268,340 115 116 116 127 1376

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 63 14 59,50 50 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACee CABE DECAeEDCDCEBeDebEBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECb  D b CCAEBDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik b DEBAE  BCA Be  EC  D  A   dD          

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen      d a C  AD     e

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA       TORAMAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,445 268,340 39 39 39 42 430

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 84 13 80,75 67 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEAdBDCCABECDECcBEDCcCEBDDBbEcAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBADeE  CAEBDEBDbC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik C DEBAEEABCA BABCECaBDACAC  CDA EEd D   

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen     eE a e cAD D    

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ALTAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,550 268,340 56 56 56 61 614

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 79 12 76,00 63 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe dDBAEADCCACdDCDBEcBECCcEDBDCEbEDeABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBA   Bc CACBDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBE BACAABABBBCBaEAC DDB  D           

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen      DE DEdeDA  BB  

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF      MEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,741 268,340 106 107 107 117 1205

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 69 26 62,50 52 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADeC edDCeBEbBdCCbEDeDCdeEDeAeAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal D dECb DebA BDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEd EbBAC cBABaBCa EAe D  A D  A     D  

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EA   DE cEdCDADEcBd 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF      ÖZTUNÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 196,805 268,340 213 215 215 275 3481

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 9 6,75 17 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 16,39 16,37 11,74

Toplam: 120 23 21 17,75 15 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe dbBdEAD b CeDCe     C          D edb    

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBcEbb DcC      abeB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEe    d    A  B   E C D   Cbd      d   

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖVGÜ AMAÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,828 268,340 111 112 112 122 1327

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 65 19 60,25 50 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBdEADCCA d CDBEABECCcEDBDdEbEDBABeEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal cBAECbeDaCACBDEECeeB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik  EdBE  AC A AB     E C         AC    D  

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen   d dDE eEd DAD a e 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR   GÖNÜLLÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,840 268,340 174 176 176 205 2301

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 16,39 16,37 11,74

Toplam: 120 48 25 41,75 35 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACBaeb Bb DECAeEDCbdEBDDabcdeeBCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal EdeBbDaEBCeAEBDaBDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d cE AE  eC  Bd  EC BD C  a             

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ARDA KANTAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,680 268,340 142 143 143 156 1671

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 58 20 53,00 44 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADeb bd CDBaABECCbEDBDCEbEDBABeEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal ba ECbce CACaDEECbDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdaE BdC AB   BC  E CB a               

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen      DE  E   A   Bb 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN   AYDIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 171,922 268,340 217 219 219 286 3693

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 11 6,25 16 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 16,39 16,37 11,74

Toplam: 120 14 19 9,25 8 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe B E  EA dbd  BbeD C aceb         BeA e  

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal Ebb dD d C               

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik ddDE e   c                              

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 3 2 0 67
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 3 11
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 2 25
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE      ÇEVİK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,396 268,340 60 60 60 65 654

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 21 9 18,75 63 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 26 11 23,25 58 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 82 29 74,75 62 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BcEDeEA e  bABECDECbBEDCbCEBDDBbaBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBAD bBCCAEBDEBceC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBcEBAEdABCccBABCaCBBDACAbceCD eE CdD CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen B EbDEadBCeEADcDb dB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE      GÜRLER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,689 268,340 31 31 31 34 362

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 89 26 82,50 69 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EbBAEADCC  dcCDBEeBECCDEDBDCEbEDeAdbEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal D AECEcDaCAaBDEECeeB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBEEBACAABcBBBCBCEACBDcBACD BAbAEECDDB

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EAe cDEBeEdCDeDcaBee

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE      NAS 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,592 268,340 157 158 158 177 1980

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 53 24 47,00 39 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EbBAEAD b  B CD aABECCDEa DCEeEDeABAEdBC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal e AECcdDBCACdD dCADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik   d Ed d    e  BC  bA  D   a            

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen E a dDEa ECbD e  BCd

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM     SÜMER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,271 268,340 147 148 148 161 1755

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 16,39 16,37 11,74

Toplam: 120 57 22 51,50 43 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEA cDdaABa DECceEDCDCEBcDBbEBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal EdDBcDBEaCCAEdDEccAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDE dE  BC  ceaaECcBD CAdD             

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN      HAMSİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 439,430 268,340 2 2 2 3 34

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 103 13 99,75 83 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCCAbBDCaBEABECCDEDBDCEAEDBABeEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBAECEBDBdACBbEdCADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBEdBAC ABABBBCBCEACBDDBA DCBACAEECDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen E BCBDEBDECCDADbBede

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN      ŞERİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,374 268,340 45 45 45 49 494

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 84 22 78,50 65 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCdACdDCbBc BECC EDBDCEeEDeABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBAECEBDBdAdBDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdaEaBAC  eABBBCe EACBDD A Dd  C EaCDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EcB aDE eECaDADE cCd

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT      YAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,146 268,340 203 205 205 259 3233

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 3 7,25 18 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 6 2,50 25 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 9 12 6,00 15 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 32 29 24,75 21 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEc  d    CDBd                       

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBAECEcDcCAdBcEECADc     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEC                 bdccD Aba eAbbccCDDc

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen bcddaaE       ca    

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 1 1 33
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 0 11
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM     HAMARAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,775 268,340 173 175 175 203 2285

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 48 24 42,00 35 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe dDBAEADe  bdcCDBEcaECeDEDBDCEeEDBAebcABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal b AECdcD be    ECbDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdcE BdCAABAB B      B                 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen             bA  acC 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA      TURG UT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,905 268,340 159 160 160 179 1991

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 54 28 47,00 39 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEe cb C BceDECbBEeCbCdBDDBbEBbABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBAD b e AEBDEBDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d DEBAE  Ba  BA  E  B  d       a  e  c  

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen     bdad b EADE bd B

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BERKER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 212,811 268,340 209 211 211 266 3304

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 5 -0,25 -1 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 31 31 23,25 19 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EcBdEADd   dc bBEABECdbEceDbEeEDaeeA  BC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal c Abdb c                 

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdcE BAC  Be  B     Ce         b       

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen  Aa  b e     A bae  

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 4 38
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BESTE HAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,551 268,340 61 61 61 66 663

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 81 26 74,50 62 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCC CdDCDBEbBECCbEDBDbEeEDBAceEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBAECbBDabACBDEECbDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik cEd E BAC ABAB B aCEAbdDDc  c BAC E CDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen Edd dDEBaECCcADcBeCd

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL SU  BERBER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 429,716 268,340 3 3 3 4 56

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 101 18 96,50 80 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACdDCeABbCDECABEDecCEBDDBbEBeABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBADBEBaCAEBDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABE adDeCD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen BCEADEBdcCeEADEDdeBe

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN     TOPALÖĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,477 268,340 34 34 34 37 402

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 85 14 81,50 68 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADC Ad DCaBEABECCDEDBDCEbEDBABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBAECb DBCACBDEECeDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBEEBAC ABeBBBCBCEAeBDaBA D       CD  

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen   a aDEc  deDADE BC 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL      KÖSE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,283 268,340 152 153 153 169 1883

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 55 25 48,75 41 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADe AddD aeEbaEdCbEDBDCEbEDBABAEeBC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal D  Ea     dCBDEdCeeB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik  EdBEEBAC  Be  BCB E Cd e             D 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen   d BDE  c  DADcd e 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL NAZ  KARIKSIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 417,910 268,340 6 6 6 9 109

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 97 18 92,50 77 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAcADdCACBDCDdEcBECCcEDBDCEccDeABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBAECEBDBCAdBDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DECBEEBACAABABBBCaCEACBDDBAbDeaAC EECDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen    bcDEBeECCDADEBeCB

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ      TAKAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,343 268,340 55 55 55 60 590

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 81 18 76,50 64 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBcEADeCAbBbCDBdABECCDED        AebEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBbEbbcD CACBDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DECaEdBACAABeBBBCBCEACBDcBACD BAC E CDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen  A   DE  E  DADaBBba

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 1 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TAHADİZBAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,576 268,340 168 169 169 195 2142

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 6 8 4,00 10 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 52 30 44,50 37 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe dDBAEADCbAd DeDdaABECCbEDdcCEbEDBAcebABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBAECE DBCAC   ECbDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdB a AC cc   dCe b         d          

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen E a  eEcb  CD e deCd

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA İDİL KAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,513 268,340 108 109 109 119 1259

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 70 33 61,75 51 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EbBAEeDCbAbecCDeEABECC EDdDbEbcDBABbEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal c cEdbBD eACBDEECbeB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBEEBAC ABABBB cCE CBDDa  DeB C E     

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen cba deE ccCbDADaaBCB

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT     TANRIÖVER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,070 268,340 116 117 117 128 1380

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 66 28 59,00 49 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEAD CAeccCDadABECbaEaBDCEbcDeABeEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal b AEeb D CACBDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEd E  AC AaA  BC  a C Dc A  C Ae E     

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EeBCdDEB bdabA cBdCB

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA     KARADAĞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,430 268,340 22 22 22 25 285

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 89 18 84,50 70 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCC dBaCDBcAeaCCDEDBDCEbEDBABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal cBbEC BD CACBDEECeeB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBEEBACAABeBBBCBCEACBD BA Db AC Ec D  

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EdB dDEBeE CDADE BCe

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN    BOZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,692 268,340 36 36 36 39 417

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 3 29,25 73 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 85 18 80,50 67 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACdDCCAB C EC  EDC CEBDD bcB ABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBADBEBdCAEaDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik CBDEBAc  Ba aBABCECBeDACA   CDAaE a D CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen BbEADEBCBCeEADEe eac

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 1 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN    HIZAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 250,750 268,340 184 186 186 223 2644

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 4 14 0,50 3 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 45 35 36,25 30 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEc Ec cbCb BECaECABEDCDCEBDDdb dAABCEe

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECD AecbdC               

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d aEBdEdABCABe   b       Ca C           

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen d ccDE dabedAeaDeeae

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 1 1 33
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇEN SÜRMELİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,128 268,340 191 193 193 237 2825

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 38 19 33,25 28 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BbEDDEA      Bc DECbBEeCDCEBb BbcdeABCbA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECc AD E  C E            

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d  E AE  BC   c  b             B       D

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen    ADa     c  c d e 

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ADİL ALPARSLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 188,680 268,340 215 217 217 278 3562

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 10 9,50 24 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 16,39 16,37 11,74

Toplam: 120 20 20 15,00 13 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BbE DEAb aeb BcCDECbdEDdb               

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal EbbdAD bcee              

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik ec  BAE  BC   c                         

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 1 22
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 2 13
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL MEYDAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,389 268,340 192 194 194 239 2863

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 39 25 32,75 27 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEAd eC  dE eECbBEDCbdEdaDebEcAABCa 

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal Ebb AD  daCAEBDEBDAa     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d DE ca  BC         B     e             

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen     cd          e   

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN   ENDOĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,769 268,340 38 38 38 41 425

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 84 15 80,25 67 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe dAEDDEA dDeC BECaEC BED cCEBDDBeEBeABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBAD E C A BDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAEdABC  BeBCECecDACAC BCDAaE C D CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen B  cDEB  C EADcD  BB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 0 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNA GÜL HOT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,668 268,340 154 155 155 171 1898

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 54 22 48,50 40 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEA BDCCAabCDECecdDCeCEBDDebEdeeBCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECD  b Eee AE DdBDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d DcBAE  BC  BA     BD            b     

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen    A d    eEADaDC   

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBO       İLD 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,109 268,340 120 121 121 132 1467

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 15 14 11,50 38 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 17 15 13,25 33 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 65 31 57,25 48 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEeDCbAeceCDdbABECdDEDBDCEbEDeA      

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBAECEBDBCACBDEECeDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBacBACe BAdBBCdCEdCdbeacdDea   E  D  

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen c a  DE  E   A cBed 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 2 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 2 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM   YAZAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,870 268,340 124 125 125 136 1496

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 61 19 56,25 47 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEeDCC   a D     CCeE BDbcbc eAdAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBAECEBDBCA    ECeDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBa BACAABdB BC  EAC      De A  E     

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EAa  DE ec CcA  dBC 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 3 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM   YURTSEVER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,978 268,340 20 20 20 23 266

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 88 12 85,00 71 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACBDeb BECDaCbBEDCDCEBDD bEBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal E  BAD E CCAEBDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d DEBAE ABC BBABCaCBBDACA  B D cE b D CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen B E DE aBCeEADEDCe B

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL      ÇİL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,203 268,340 24 24 24 27 325

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 87 16 83,00 69 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACdcCb BECDECAaEDCcCEBDDBbcBeABCEe

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBADBE bCAEBDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik ddDE AEdABCAB AB ECeBDACA       E C D CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen B EADE CBCeEADEDCBBB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İHSAN     AKTAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,243 268,340 145 146 146 159 1723

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 61 37 51,75 43 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEA dDdC BbdDECABEDCeCdBDDcbcdebBCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBAcdEcdCAEBDEBebC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBbEBAEc BCAcB Be CeB         AB  d     

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen d EbDEcaBCcEAcaeCcca

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA    AĞGÜL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,220 268,340 164 165 165 186 2071

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 16,39 16,37 11,74

Toplam: 120 50 16 46,00 38 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEAbdeCbABbCDECbBEDbDCEBDDebEaAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBcDBEc CAEBDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d cEBA   aC                             

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ DERİN KARTAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,949 268,340 53 53 53 57 577

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 81 19 76,25 64 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCC CBDCaBEABECCDEDBDCEbEbBABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBAECcBDcdACBDEEabeB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBEaBAC  dA  BCdCEA  DbB   ea         

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EcB cDEBDECCDADEBBbB

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK      SARIKAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,158 268,340 41 41 41 45 455

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 84 19 79,25 66 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCdACBDCDBabBECCbEDdDCdbEDBABAEdBC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal c  ECEBD  ACBDEECAeB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik cEdBEdeAC ABABBBCB EACBD dA D  Ad E CDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EeB  DEceECCDAD B CB

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖZCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,011 268,340 81 82 82 88 909

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 72 12 69,00 58 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACBDdbABd DECABEDCeCEBDDBbEBeAB EA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBAD    CAEBD BDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAE   C  BAB E a  ACA   CD    C     

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen B EdDE   eedADED    

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU    GÜNDOĞDU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,610 268,340 91 92 92 99 1025

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 72 23 66,25 55 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEAeBcCC BbCDECABEDdcdEBDaBbEBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal cCcBA  bB CdEBDEBDbC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAEb BC dBAB ECBBDACACc CD          

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen d E Dd  cC dAD  CcdB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK     ŞEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,752 268,340 86 87 87 94 958

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 2 18,50 46 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 15 1 14,75 74 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 70 11 67,25 56 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAED EAC DCC BE  aC      CE  D   BeA C  

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal  CbBca    dAEBbEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik eBcEBAE ABC  BeBCEC BDACA    DAB  C DBCD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen BCE DEB BCDEAD D eBB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 0 67
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 0 25
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL CEMKAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,251 268,340 88 89 89 96 964

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 74 26 67,50 56 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEAb bCb eECDECAeEbCbCEBDDBbcBAABCEe

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBADBdceCAEBDdBDbC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBdEa BCABBABCaCBBD CA  d    E       

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen d EcDEBeBCeEAD Db eB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN      ERBAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,919 268,340 71 72 72 78 817

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 76 20 71,00 59 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCC C DCDBEAeECbbEDBeCdbEDeABeEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBAECbBDBdACBDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik cEdBE BAa ABAB BC C  CBDadA D  AC   CD  

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen b a dDEB ECCDA  a   

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN      TERZİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,770 268,340 77 78 78 84 875

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 77 30 69,50 58 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAdDDEAbBcebAcECDECABEDCbCEBDDebEebABCbe

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBADBbBdCAEBDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d DEBAE ABC aBeBCECB D CA DB b  E d D CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen c EdDEdCaCeEADcDCead

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR KARAKAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,755 268,340 99 100 100 109 1099

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 71 24 65,00 54 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BcEDDEAbB ad B CDECABE CeCEBD Bbceb   EA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECcBcDBbB CAEBDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d DEBAE ABCABBbBbECB DACA    D BEEC D  D

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen   EcDddCab cADc b aB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 1 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN     BAŞAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,007 268,340 5 5 5 7 90

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 97 15 93,25 78 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACBcd ABcCDECbBE CDCEBDDBeEBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECcBADBEBdCAEBDEBDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik CBDEBAE ABCdBBABCE BcDACAC BbD BEcC D CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen BbEcDEBCBCDEADEDCeBB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAY *     ER*N 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,415 268,340 110 111 111 121 1321

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 65 19 60,25 50 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEA   d  BaCaECABEDCbCdBbDBeEBAABCEe

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBAD EB CAEBDdBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAE  BCb  bBCE e  A           C     

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen B EAeE acC EbD e  Ba

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA     ÇORAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,915 268,340 30 30 30 33 358

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 88 22 82,50 69 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEbDCCcbBcCDBdABECCDEDBDCEbEDBABAEeBC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal beAECb D CACBDEECeDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DECBEbBdCAABABcBCBCEACBD  A DC ACA ECD  

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen Eed aDEceECCDADEdBde

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA     KURT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,118 268,340 127 128 128 139 1534

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 2 28,50 71 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 10 0 10,00 50 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 56 2 55,50 46 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEc      BE DECABE CDCEB DBAcBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECD  D EB                

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik   DEB  E BC  B   E   D C C              

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen    ADE    DE DED B B

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL ÇEBİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,098 268,340 67 67 67 73 758

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 76 15 72,25 60 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADedAeBDCDBEAeECCeEDBDCEbEDBABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal cBbECE DBCACBDEECbDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEd E BAC ABAB BCB EACBDa A De          

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen E a  DEB c C A  d   

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM     KORÇA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 222,073 268,340 199 201 201 254 3168

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 6 16,50 41 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 31 18 26,50 22 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCC  Bcea a B C     c d  D ABA  BC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal b cECE   CA              

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEC    Aa       Cc   C     dD           

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen cb bacEa c          

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 0 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 0 38
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMDENİZMUTLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,218 268,340 148 149 149 162 1775

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 58 30 50,50 42 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EcBdcADCC CccbDeaABdCbDEedcdEb D        

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBAECEdeBdACBDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBEcBAC  BAB B   EAC D        C Eb D  

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EbB aDEBeEdCDA ac ed

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 3 11
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 2 25
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ    ASLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,947 268,340 58 58 58 63 624

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 80 18 75,50 63 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EaBAdADCC CdDCDBcbBECCeEDBbdEbEDeABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBAECEBD CACBDEECdDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBE BACA BABBBC CEACBDD   D           

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EcBb DEcDE CDADc BCd

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LALE      TEKİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,330 268,340 66 66 66 72 757

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 78 23 72,25 60 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe aDBAEADebAeBbCbBEAeECCDEDBaCEbEDeABeEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBAEeE cBCACBDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik  Ed EcBACA BA  BCBaEACBDD c  bBAC EECDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen  Aa  Dd   CCDcD Bde 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M FATİH K 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 211,443 268,340 211 213 213 269 3324

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 9 10,75 27 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 16,39 16,37 11,74

Toplam: 120 29 25 22,75 19 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BdEDDEebe b  BbdDEaABEDCe               

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBeDdEBbCAEBDEceeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d acBe  e dA B   a  c     e             

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 0 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 0 38
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 3 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE TÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,143 268,340 107 108 108 118 1213

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 66 15 62,25 52 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCd C aCaBbAaECCbED DCEbEDBAaAEedC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal  BAECbBD  ACBDEECA B     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBEEBAC                     B C E bDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen E B  DEB E eDADaBB  

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN    YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,036 268,340 193 195 195 242 2948

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 16,39 16,37 11,74

Toplam: 120 36 19 31,25 26 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBdEADCbA BbCcBEdeECCDEDc CEeEDeAeeEdBC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal b dECEBc d     dCbDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEd E                                   

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHDİVAN  YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 235,124 268,340 194 196 196 243 2961

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 40 37 30,75 26 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEA dC bdcCD ab ECCDEDdDedbEDBeBbEdBa

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal acbECbdD aA BDEdCeDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik  Eaed  b    d  BC   b  D     d          

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen  A Ceac  b CbA c ca 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 0 67
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET    GÜVEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,861 268,340 102 103 103 112 1140

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 68 15 64,25 54 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEebBbdb Bc DECABEDCbCEdDDB EBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBADBE C AEdDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAEa BC BB B aC  D C  b       C   C 

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen d EbDE C    A   C   

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET    TÜTÜNCÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,615 268,340 70 70 70 76 790

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 77 23 71,25 59 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEA Bcea BECDECABEDCbCbeDDebEBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECb ADdbcC     EB AC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik daDEBAEEABC  BA CECaBDACb edCD  E C D CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen B EbDEdCBCeEADc CBcB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET HAN AKSAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,062 268,340 68 68 68 74 759

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 78 25 71,75 60 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEbDEACB Cb B CDdCdBEDC  EBDDBbcBeAdCEc

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBAecEBdCAEBDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBdEdABCeBBeBCEaaBDACA DB D aEEC     

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen   EADEd BCeEADEDaBa 

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK     BERDİBEK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,469 268,340 10 10 10 13 184

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 7 3 6,25 63 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 33 7 31,25 78 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 94 21 88,75 74 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEAbd CbABECDECABEDCDCEdDDBbEBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbB   EcCCAEBDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBcEEABCABBABCECcBDACACbBCDAaEEaADdCD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen dCEcDEBCBeeEADced BB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS     AĞAÇBİÇER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,519 268,340 130 131 131 142 1565

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 18 12 15,00 50 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 1 5 -0,25 -3 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 19 17 14,75 37 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 67 46 55,50 46 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCCbeBaCDacAaECCeEDebCdbEDBABAEdBa

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBAECbBDeCACBDEcCADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBEdBdCdABABcBCcbEdCBeDBbbDe cdb  Cac 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen dbaaeeEBccdC  Dd cdB

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS     ÇARKCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,099 268,340 104 105 105 115 1164

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 69 22 63,50 53 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADdC decCDBbeBECCeEDB CEbcDBecbEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBAECEdD  A BDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBE BAC ABABBBCB  ACBD                

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen  ee BDEBeECeDAeEd e 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METE      BOZDAĞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,464 268,340 26 26 26 29 330

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 89 23 83,25 69 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDB EAD CcbBbebBaABECCDEDBDCE cD AcAEA  

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal cBcECEBDebACBDEECbDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBEEBdC ABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EABbBDEcedCCDADcaBde

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN   SARAÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,471 268,340 155 156 156 172 1905

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 54 23 48,25 40 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADeb  db DBceBECCbEDBbCEbEDeAcAEbBC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal a AEbc DebACBDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEd E  AC   eB                BAd       

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen      DEa E CDADE aa 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEVA KAYMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,758 268,340 139 140 140 153 1659

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 58 17 53,75 45 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADeCAbdDCDBbAeECCDEDBDCEccDdABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal b AEbE Dd ACBDEECeDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik cEd E  Aa Ad   BCB EAC D  A  C          

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen                c    

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED  ALTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,045 268,340 44 44 44 48 473

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 86 28 79,00 66 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEAadDdaABaaDECABEDCcCEBbDebcdAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBADBE CCAEdDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEeAEEABC dBeBCEC BDACAbDBCDAaE CA  CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen aaEcDEBCBCeEADcDbecB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED  OKUMUŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,283 268,340 35 35 35 38 404

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 87 23 81,25 68 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEAD CA Bc DBEAcECCDEb DCdbcDdA AdeBC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBAECbBDBCACaDEECbeB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBEdBACAABABBBCBCEACBDDBbCDCB CAEECDDB

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen d a BDEc ECaDAD BBed

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 1 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA      KISA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,117 268,340 51 51 51 55 544

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 83 23 77,25 64 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCCACBDCDBcbBEbCbEDBDCEbEDeABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBAECEBc dAbBDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBE ddC bBAB BCB  AddDc A   B e EECDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen Eea BDEceECCDADEdeCB

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA   BÖRKLÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,808 268,340 62 62 62 67 670

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 80 25 73,75 61 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEeee CC BcCDECc EDCebEBDDBbcBAe    

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal EbbdcD EeCCAEBbEBDA      

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik C DEBAEaABCb BA CECdBDACACDBC ABE b DcCD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen BCEAcEBCBCDEADaDCcBe

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 2 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 2 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN     KOCA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 215,490 268,340 206 208 208 263 3259

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 32 31 24,25 20 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBdEAD C ddaeD cbeECdaEDBDCEbEDaAdeEeBa

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal cdAa d e a CBDE aA B     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdca  eC  B                 b          

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen a        c     c    

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ       ÇARKÇI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,006 268,340 129 130 130 141 1558

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 0 11,00 55 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 8 1 7,75 39 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 58 11 55,25 46 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCd bBD eBcA ECCDE BeCEAE B BA A  

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBA CEBD CACB            

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEC EE AC  B a BCa EAC a  ea            

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen  A  eDE     DADEB   

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 0 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ       MERTEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,219 268,340 49 49 49 53 528

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 84 25 77,75 65 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBdEADCCAeebCDBbbBECCDEDBDCEecDdAaAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBAEbccc CACaDEEaAcB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBEEBACAABcBBBCeCEACBDDBA  CBAC E  DD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EeB dDEB ECCDA a Bdc

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI IRMAGÜLTEKİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,510 268,340 87 88 88 95 962

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 73 20 68,00 57 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEAeBbeaABdCDECAeEDCaCEBDDBbEabABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBAadEcCCAEBDEBDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAEEABC aBA CECBBD CA  B  A     D   

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen    c dB    E   DC Be

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR     ÇINAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,846 268,340 19 19 19 22 258

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 88 9 85,75 71 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BddDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBbEBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBADeEBCCAEBDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik daDEBAEcABC BBABCEC   A    B DABE C D CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen     DE   a EADED  a 

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR     DOĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,270 268,340 140 141 141 154 1663

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 58 18 53,50 45 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BeEDDEACBbdb BbCDECbBEDCbCEB DBbEceABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDB D bBC AEBbEBebC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBD BAE ABC  B   aC  D      C A EE     D

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen     e       A   e   

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA      YATIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 251,448 268,340 183 185 185 222 2635

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 5 0,75 8 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 3 14 -0,50 -1 16,39 16,37 11,74

Toplam: 120 43 26 36,50 30 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BcEDDEAecD d BabDECbBEDCbCEBDDBbEBeABCE 

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBADBEBdCAEBD          

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik ece  d              Beca    bce  cb bdCD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN     ODABAŞI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,446 268,340 158 159 159 178 1984

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 10 9 7,75 26 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 10 11 7,25 18 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 54 27 47,25 39 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe dDBAEADCdAbBDCDBEbeECbaEDBcCEbEbaABeEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBAECEBcB ACB EEC        

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik cEdBEaBAC eaeB e  C  C Da d      c c    

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen      bE      ADc    

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 2 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER      İLTER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,945 268,340 15 15 15 18 230

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 92 22 86,50 72 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADeC  ecCaBEABECCDEDBDCEcEDeABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBAECEBDBbAbBDEEaADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik cEdBEaBAC ABcBBBCeCEACBDcBACDC AC EECDDB

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen EedacDEB ECCDADcBeaB

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN     GİRGİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,125 268,340 14 14 14 17 221

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 91 17 86,75 72 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACBDCCABECDECbBEDCDCdaDDBeEdAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBAD cBCCAEBDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAE  BCABBABCECBBDACc  B  Aa  b   CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen BbEADEBCBCDEADcebcBa

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR     BATI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,324 268,340 180 182 182 217 2584

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 16,39 16,37 11,74

Toplam: 120 42 18 37,50 31 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BbEDDEACBDe  B  DECABEeCaCEdDDBAEdAABbE 

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECe  DBbabCAEBD BDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d DcBd a  a  a                          

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PİRAYE    ŞENTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,510 268,340 170 171 171 198 2167

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 53 36 44,00 37 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe dDBAEADebAbdcaDB beEbb EDBDCEbcDBABebABe

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal b AECb D bdCBDEaCeeB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdB  BdC  Be B C  E C      D B b   CD  

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen cd   cdB cCCDAcceBCe

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ    BULUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,540 268,340 179 181 181 214 2535

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 16,39 16,37 11,74

Toplam: 120 43 19 38,25 32 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BdaDDEACBDeC BECbECAdEDCbCdBbDebEBAABCE 

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbeADBceb AEBDEBDbC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik a bE A           a                      

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ    ÖZDEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,730 268,340 132 133 133 145 1594

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 5 17,75 44 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 57 10 54,50 45 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEAeB e  BECaECAeEDd CE  D          

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECD AD E C        A      

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d DEBAE  BC  BAB EC BDACA    DABE      D

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen B E DEa cC c  cD  BB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 1 25
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN    YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,966 268,340 79 80 80 86 894

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 73 13 69,75 58 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe dDBAEADCC b  CDBcAeECC EeBDCE EDBABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal  BAECE D  ACBDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBE BAC ABABBB   EAC D BA D  A    CDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen   edeecB   CcA     d

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH     TAŞDEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,472 268,340 123 124 124 135 1489

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 63 25 56,75 47 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEaDEACdbeC BECaECAeEbCcCdBcDdeEBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECb AD E bCdEBDdBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d DEBAEEABC  BAB E   DACA c  D c        

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen a E Dcd  C cAD  a c 

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARA      HABİBYAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 7 -0,75 -2 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 6 -1,50 -8 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 4 20 -1,00 -1 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe aba d  e d B   a                        

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal a c b           aee      

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik b  d  B      a                          

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen d   B    a    a B a 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümlede Kavramlar 3 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP      BOLCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,297 268,340 76 77 77 83 860

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 75 21 69,75 58 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBdEADdb eBbCDaccBECCbEDBDddbEDeABeEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBAECb D bACBDEECAeB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEd E BAC  BA  BCB EACBD  A  C  C E CDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen Eca BDEB E CDA EBeC 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP     U ÇAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,601 268,340 8 8 8 11 143

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 1 33,75 84 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 92 7 90,25 75 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADC A  D DBEABECC EDBDCEeEDBABAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal D AECEBDBCACBDEECeDB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBEEaACAABABBBC CEACBDcBA D  AC       

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen E B BDE eECeDADEBBC 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,434 268,340 23 23 23 26 307

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 88 18 83,50 70 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACcDCbABbCDECbeEDeDCEBDDeeEBeABC e

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBADBEBCCAEBDEBeAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBcEBAE  BCABBABCEC BeAC C Be A E d   CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen c EADEBCBCDEADcDC BB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM     DEMİRCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,074 268,340 201 203 203 257 3198

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 16,39 16,37 11,74

Toplam: 120 31 21 25,75 21 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADddebceaDBEbdECCbEDBD EbaD        

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal DBAECbcDBe               

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik  Ed E eda c                     C   CaD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 2 22
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 1 38
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELMİN ECEELARSLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,285 268,340 73 74 74 80 845

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 77 28 70,00 58 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEA dbCdAecbDECABEDCbCEdDDBbcBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECDBADaEBbdAEBDdBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBD aAE cBC BBAcCbC c ACb  B  A b d D CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen BC dDEBCBbeEADEDCBae

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA      ATEŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,055 268,340 25 25 25 28 326

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 30 0 30,00 75 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 87 14 83,50 70 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACBDCbAaECDECAebDeDCEBDDBeEBeABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECD AD b  CAEdDEBcAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik CBDEBAEEABCABBABCECB        CDABEEC D CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen    cDc CBCeEADEDe BB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATICI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,413 268,340 175 177 177 207 2336

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 46 20 41,00 34 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADeb  dc Dc eBECC aDBDCE EDBAcbbABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal D AdCE D beCBDEbbA B     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik bECcE BAC  c   B                        

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen  d   DE  E     c B  

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA SU   YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,183 268,340 57 57 57 62 621

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 82 24 76,00 63 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEACdDCCABECaECABEDCeCEBDDBecBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBADaEBdCAEdDdBeAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAEaABCABBAB ECaBDACA  d DA E e    D

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen a c cE C CecADbDCedB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERVAN    YÜKSEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,951 268,340 182 184 184 220 2607

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 16,39 16,37 11,74

Toplam: 120 41 16 37,00 31 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEb EA B    BEC ECABE Ce EB DdbcdAABaEe

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBAD b C     EBDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d DEBcE bBC  Bc      D      eD          

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 0 67
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ  Ö*EK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 210,385 268,340 212 214 214 270 3337

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 24,44 24,47 19,39

Toplam: 120 26 14 22,50 19 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAdbDEAaBbaaABcCDEbbBEbbbCEBDeBAEBbABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL    ERDOĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,950 268,340 141 142 142 155 1670

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 60 29 52,75 44 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEA  cdC e CeECbBEDeDCdecDebdeAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECcdAD bBaCAEBDdBDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dcDEBAE ABC  B a EC dD C        E       

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen a cADE  eecEADE CeBB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA     KURNAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,837 268,340 161 162 162 183 2039

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 52 23 46,25 39 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEd deeCABceDEC BEbCbb eDDdbEBbABCEe

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECcBADdbBCCAbBDaBeAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik C D BdE  BC BBA      D C                

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen    AbE     E   De   

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMANUR  YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,174 268,340 21 21 21 24 278

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 90 21 84,75 71 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEeCeDCbABbCDECbBEDCbCEBDDBbEBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBADcEaCCAEBDEBcbC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEeAEbABCA BABCECBBDAC    eDABEEC DaCD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen d EADEaCBCeEADbDC  B

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE      GÜNDOĞDU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,248 268,340 65 65 65 71 747

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 77 17 72,75 61 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCd  BDCbBdABECCDEDBDCEcEDeABAE BC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal beAE EBD CACBDEECAD      

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBE BACA BABBBCBCEACBDD A D           

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen bea dDEB d bcA bB Ce

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE      VURUCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,084 268,340 171 173 173 200 2173

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 16,39 16,37 11,74

Toplam: 120 48 15 44,25 37 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAbADCb edcdDBcABECCDEDBDCdbEDBAcAEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal D AEbb D CACBDEEC eB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik Dcd E BAC      B                        

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA      KURBETOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,752 268,340 40 40 40 43 441

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 85 20 80,00 67 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEeeBaCd BbCDECcBEDCDCEBDDBbEBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBADdEeCCAEBDEBeAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBDEBAEdABC BBABCE  BDACACe  D  EEC   C 

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen   EcDE CBCeEcDaDbaBB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA     TEKİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 19 -3,75 -19 11,87 11,84 9,27

Toplam: 120 9 51 -3,75 -3 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EbBdbebCacecbeDBadebaebcaebabcdbecBAEbcd

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal cacdebdbBbcdabdcebae     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 0 3 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 7 13
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK     DEĞİRMENCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,141 268,340 80 81 81 87 905

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 74 20 69,00 58 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBdEADCCAeBbCDBEABECCeEDBDCEbaDBAdeEdBC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBcECdBD CACBDEdCADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEdBE BAC ABAB    C         D  AC E CDD 

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen b B BDdBeE CDA aaeC 

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK    ÇİMEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,909 268,340 74 75 75 81 853

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 75 19 70,25 59 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAEADCbA daCDBEABECCDEDBDCEbEDeAceEABC

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal bBAECbaDBCACBDEECADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik DEd E  AC  BAB BC CEA       D       CD  

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen b c BDEceEaCDAebBBCe

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA     TUNA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,769 268,340 48 48 48 52 519

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 81 13 77,75 65 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEAbdDCb BcCDECbBEDCDCEBDDebEBAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECbBADBEBCCAEBDEBDAC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik d DEBAEE BCA  AB E    A       A E C    D

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen B bdDE CBCeEADcDC BB

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞRA     DERE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,658 268,340 72 73 73 79 837

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 77 25 70,75 59 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe BAEDDEAedcCCbBECDECceEDbDCEdDDBbEaAABCEA

Cevap Anahtarı B BAEDDEACBDCCABECDECABEDCDCEBDDBAEBAABCEA

TYT Sosyal ECc AD bBCdAEBDEBDeC     

Cevap Anahtarı B ECDBADBEBCCAEBDEBDACAABEC

TYT Matematik dBcE AE ABC BBABCECBBD C     D BEEC D CD

Cevap Anahtarı B CBDEBAEEABCABBABCECBBDACACDBCDABEECADBCD

TYT Fen a bcDE dBeeEADcD ed 

Cevap Anahtarı B BCEADEBCBCDEADEDCBBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Vip 03474812021 TYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN   GÖKKAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 213,750 268,340 208 210 210 265 3291

Katılımlar: 220 222 222 545 4284

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 12 10,00 25 24,44 24,47 19,39

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,04 3,03 2,23

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,56

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,57 3,57 2,86

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,87 11,84 9,27

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 13,79 13,79 10,07

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,59 2,59 1,67

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7 16,39 16,37 11,74

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,18 2,18 1,45

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,53 2,53 1,77

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,36 1,35 0,86

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 6,07 6,07 4,08

Toplam: 120 32 34 23,50 20 58,76 58,75 44,49

TYT Türkçe EDBAbA aC CdbeD  c  CC E ace e  BAee    

Cevap Anahtarı A EDBAEADCCACBDCDBEABECCDEDBDCEAEDBABAEABC

TYT Sosyal b AECE e CA B  dCADB     

Cevap Anahtarı A DBAECEBDBCACBDEECADBAACBE

TYT Matematik b CB c d    c   aaCb          B C   b  c

Cevap Anahtarı A DECBEEBACAABABBBCBCEACBDDBACDCBACAEECDDB

TYT Fen Eca BDda c    ec dbc

Cevap Anahtarı A EABCBDEBDECCDADEBBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 3 1 1 33
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 2 11
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 3 38
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Türleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
