
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT KURS MERKEZİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME-8 35964 2634 260 99

Ortalamalar
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.77 4.68 12.21 6.84 2.49 6.01 7.32 2.18 6.59 4.72 3.23 3.64 8.66 4.39 7.20 9.94 7.02 7.60 51.26 24.00 43.26 338.530

İl Ortalaması 14.75 4.09 13.39 7.32 2.15 6.61 7.66 1.95 7.01 5.65 2.91 4.68 9.62 4.25 8.21 10.61 6.94 8.29 55.61 22.29 48.18 353.930
Okul Ortalaması 17.04 2.62 16.17 8.45 1.48 7.96 8.66 1.30 8.22 7.78 2.06 7.09 14.66 3.49 13.49 14.38 5.23 12.64 70.97 16.19 65.57 414.876

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Yüzde Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Yüzde Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - TUNA GÖZLÜ 0 / 0 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 90.00 0.00 90.00 500.000 %0.00 1 1 1 1
2 777 - ABDULKARİM 0 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 19 1 18.67 88.00 2.00 87.34 489.892 %0.33 120 9 2 2
3 0 - ÇINAR ERGÜNAY 8 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 19 1 18.67 87.00 3.00 86.01 487.631 %0.52 187 18 5 3
4 0 - EFE YAMAN ÜNAL 8 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 19 1 18.67 20 0 20.00 87.00 3.00 86.01 486.301 %0.58 207 19 6 4
5 0 - MURAT SOYLU 8 / E 20 0 20.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 19 1 18.67 19 1 18.67 85.00 5.00 83.35 481.912 %1.06 383 40 10 5
6 0 - ALMİNA ERTÜRK 8 / 0 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 19 1 18.67 18 2 17.33 86.00 4.00 84.67 481.609 %1.08 388 41 11 6
7 0 - ZEHRA AYAYDIN 0 / 0 20 0 20.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 17 1 16.67 19 1 18.67 85.00 3.00 84.01 476.368 %1.91 687 62 15 7
8 0 - NEHİR GÜLER 8 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 19 1 18.67 19 1 18.67 83.00 7.00 80.68 475.114 %2.10 755 70 17 8
9 0 - AYDA ŞEN 0 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 17 3 16.00 84.00 6.00 82.01 471.102 %2.84 1021 98 22 9

10 0 - DERİNSU AKIN 8 / 0 19 1 18.67 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 20 0 20.00 17 3 16.00 82.00 8.00 79.34 470.818 %2.91 1046 101 24 10
11 0 - ZEYNEP ELA OKUR 8 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 18 2 17.33 84.00 6.00 82.00 470.797 %2.91 1047 102 25 11
12 3387 - ALİ KAT 8 / Z 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 16 4 14.67 19 1 18.67 85.00 5.00 83.34 468.962 %3.32 1195 114 28 12
13 0 - FEYZA ZEYNEP PİR 0 / 0 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 18 2 17.33 17 3 16.00 83.00 7.00 80.66 468.112 %3.54 1272 121 31 13
14 99999 - NİLSU NAZ AKTAŞ 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 17 3 16.00 83.00 7.00 80.67 467.339 %3.72 1338 127 32 14
15 0 - DEFNE ÇATAL 8 / 0 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 18 2 17.33 16 4 14.67 84.00 6.00 82.00 467.196 %3.74 1346 129 33 15
16 0 - DURU NAZ BENGÜL 8 / 0 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 17 3 16.00 17 3 16.00 84.00 6.00 82.00 465.600 %4.18 1505 139 35 16
17 0 - ESİLA KIRAYLAR 8 / 0 20 0 20.00 9 1 8.67 10 0 10.00 4 6 2.00 19 1 18.67 17 3 16.00 79.00 11.00 75.34 464.289 %4.52 1624 150 39 17
18 0 - YİĞİT KIRÇAN 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 18 2 17.33 19 1 18.67 82.00 8.00 79.34 462.140 %5.05 1815 165 43 18
19 0 - BERRA ZEYNEP DEMİR 0 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 17 1 16.67 18 2 17.33 82.00 6.00 80.00 461.396 %5.22 1878 170 44 19
20 0 - RİMA BAİKOĞLU 8 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 18 2 17.33 17 3 16.00 80.00 10.00 76.67 458.270 %6.11 2196 202 50 20
21 0 - ELİF KÖSE 0 / 0 20 0 20.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 18 2 17.33 15 4 13.67 80.00 9.00 77.00 457.097 %6.41 2305 211 52 21
22 0 - IŞIK MEY ÖZPINAR 0 / 0 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 19 1 18.67 16 4 14.67 80.00 10.00 76.67 456.548 %6.58 2368 216 53 22
23 0 - ERDEM AYAZ 0 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 16 4 14.67 81.00 9.00 78.01 455.768 %6.81 2450 221 55 23
24 0 - POYRAZ PÜSKÜL 0 / 0 20 0 20.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 15 4 13.67 81.00 8.00 78.34 454.718 %7.17 2578 240 59 24
25 0 - ZEYNEP AKIMCILAR 0 / 0 20 0 20.00 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 18 1 17.67 15 5 13.33 78.00 11.00 74.34 453.648 %7.47 2685 251 60 25
26 0 - EMİR YILMAZ 8 / C 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 18 2 17.33 17 3 16.00 79.00 11.00 75.32 453.160 %7.62 2741 258 61 26
27 0 - BURAK HAMALOĞLU 8 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 17 3 16.00 17 3 16.00 80.00 10.00 76.67 450.798 %8.32 2993 282 63 27
28 3378 - EMİR DORUK GÜRLER 8 / E 19 1 18.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 17 3 16.00 17 2 16.33 78.00 11.00 74.33 450.696 %8.35 3003 284 65 28
29 0 - KAAN ASLAN 8 / 0 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 18 1 17.67 16 4 14.67 78.00 11.00 74.33 449.104 %8.87 3191 305 69 29
30 0 - EYLÜL NİSA TÜMAY 0 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 17 2 16.33 16 4 14.67 78.00 11.00 74.34 448.449 %9.10 3273 313 71 30
31 0 - OSMAN EFE MALKOÇ 8 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 18 2 17.33 17 3 16.00 78.00 12.00 74.00 448.123 %9.21 3314 318 72 31
32 11 - YUNUS ERDEM 8 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 9 0 9.00 10 0 10.00 15 3 14.00 17 3 16.00 79.00 8.00 76.34 446.519 %9.71 3492 329 74 32
33 0 - ECRİN MELEK YILMAZ 0 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 17 2 16.33 15 5 13.33 78.00 11.00 74.33 445.752 %9.93 3570 338 75 33
34 0 - EFE KARACA 8 / 0 17 3 16.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 17 3 16.00 17 3 16.00 79.00 11.00 75.33 445.194 %10.14 3647 342 76 34
35 0 - NESLİH AN KILIÇ 0 / 0 19 0 19.00 8 2 7.33 10 0 10.00 7 1 6.67 14 1 13.67 17 1 16.67 75.00 5.00 73.34 442.961 %10.77 3875 358 82 35
36 0 - İREM ARTUKSÜER 0 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 1 7.67 18 2 17.33 15 4 13.67 77.00 11.00 73.34 442.007 %11.09 3988 368 83 36
37 620 - MİRA AKDOĞAN 0 / 0 19 1 18.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 16 3 15.00 16 4 14.67 77.00 12.00 73.01 441.131 %11.37 4089 373 85 37
38 0 - SUDEM SERİNOVA 0 / 0 20 0 20.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 16 2 15.33 15 5 13.33 75.00 13.00 70.67 439.788 %11.86 4266 385 87 38
39 0 - ÇETİN DORUK TIRAŞOĞLU 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 18 0 18.00 14 6 12.00 75.00 13.00 70.66 439.249 %12.06 4337 395 89 39
40 0 - ZEYNEP AZRA KARAER 0 / 0 20 0 20.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 14 6 12.00 16 4 14.67 78.00 12.00 74.01 436.690 %12.93 4649 423 93 40
41 0 - DENİZ SEZGİN 0 / 0 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 17 3 16.00 15 5 13.33 76.00 14.00 71.33 436.246 %13.07 4700 427 95 41
42 0 - RAMAZAN EMİR KAYA 8 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 17 3 16.00 13 7 10.67 78.00 12.00 74.00 435.466 %13.32 4792 436 96 42
43 181 - NAZ BURTUL 8 / C 19 1 18.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 18 1 17.67 12 6 10.00 74.00 13.00 69.67 435.056 %13.48 4848 439 97 43
44 614 - METE TUNCER HIZLI 8 / Z 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 16 2 15.33 16 3 15.00 74.00 13.00 69.65 434.854 %13.53 4865 440 98 44
45 0 - BURAK BAYINDIR 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 18 2 17.33 13 7 10.67 77.00 13.00 72.67 434.402 %13.67 4916 446 99 45
46 0 - YAĞMUR TUNALI 0 / 0 20 0 20.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 18 1 17.67 10 9 7.00 75.00 13.00 70.67 433.550 %13.88 4993 451 100 46
47 0 - DİLEM 8 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 3 7 0.67 9 1 8.67 16 2 15.33 16 2 15.33 72.00 14.00 67.33 431.569 %14.55 5232 462 101 47
48 0 - ÖMER SADİ SÜTÜTEMİZ 0 / 0 17 3 16.00 9 0 9.00 8 2 7.33 6 2 5.33 17 1 16.67 15 4 13.67 72.00 12.00 68.00 431.318 %14.64 5264 471 103 48
49 0 - DENİZ AKBABA 0 / 0 20 0 20.00 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 14 4 12.67 14 6 12.00 75.00 13.00 70.67 427.283 %16.02 5762 507 108 49
50 0 - BERAY C 0 / 0 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 17 3 16.00 12 7 9.67 75.00 14.00 70.33 426.960 %16.12 5799 510 109 50
51 0 - DENİZ FIRAT 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 15 4 13.67 17 3 16.00 72.00 17.00 66.33 426.832 %16.17 5815 511 110 51
52 150 - MERT ALİ ŞENTÜRK 8 / E 17 3 16.00 9 1 8.67 6 4 4.67 8 2 7.33 16 4 14.67 16 3 15.00 72.00 17.00 66.34 424.323 %17.14 6165 541 114 52
53 0 - BAŞAK ÇEBİ 0 / 0 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 17 2 16.33 14 6 12.00 75.00 14.00 70.33 424.010 %17.28 6213 547 115 53
54 0 - ALİ YEKTA 8 / Z 16 4 14.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 17 3 16.00 16 4 14.67 71.00 19.00 64.67 422.286 %17.88 6430 569 118 54
55 0 - YAĞMUR ULU 0 / 0 15 4 13.67 4 6 2.00 8 2 7.33 6 4 4.67 18 2 17.33 17 2 16.33 68.00 20.00 61.33 421.717 %18.12 6518 574 120 55
56 0 - EREN ATLAS AKSOY 0 / 0 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 16 4 14.67 15 5 13.33 72.00 18.00 65.99 420.254 %18.66 6711 588 121 56
57 0 - YUSUF CEM ÇİÇEK 0 / 0 16 4 14.67 7 2 6.33 8 2 7.33 8 2 7.33 17 3 16.00 15 5 13.33 71.00 18.00 64.99 419.784 %18.84 6776 590 122 57
58 0 - SERRA ALTUNTEPE 0 / 0 18 2 17.33 5 5 3.33 10 0 10.00 8 2 7.33 17 3 16.00 13 7 10.67 71.00 19.00 64.66 419.455 %18.94 6812 592 123 58
59 8 - AYLİN OKŞAR 0 / 0 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 16 4 14.67 15 5 13.33 73.00 17.00 67.33 416.390 %20.13 7240 640 131 59
60 342 - YALIN CANDAŞ 8 / A 16 1 15.67 10 0 10.00 9 1 8.67 2 8 -0.67 14 6 12.00 18 2 17.33 69.00 18.00 63.00 415.768 %20.34 7314 646 132 60
61 1907 - EMİRHAN KILIÇ 0 / 0 17 2 16.33 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 11 2 10.33 17 3 16.00 71.00 11.00 67.33 415.243 %20.50 7373 652 134 61
62 55 - RASUL EMRE HOT 8 / H 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 4 6 2.00 16 4 14.67 13 7 10.67 70.00 20.00 63.34 414.555 %20.70 7446 656 135 62
63 0 - YUSUF KÜÇÜKKARIŞ 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 15 5 13.33 14 6 12.00 71.00 19.00 64.66 414.371 %20.78 7474 659 136 63
64 0 - EGE ADIGÜZEL 8 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 15 4 13.67 14 6 12.00 69.00 20.00 62.34 411.781 %21.67 7794 690 142 64
65 0 - ÖZNİL SIÇRAR 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 11 5 9.33 17 3 16.00 72.00 14.00 67.33 410.384 %22.12 7957 705 146 65
66 0 - ALİ ÇINAR ÜLGER 0 / 0 19 1 18.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 14 5 12.33 12 8 9.33 71.00 18.00 65.00 408.689 %22.86 8220 730 148 66
67 0 - ŞÜKRAN DENİZ ÇİFTÇİ 0 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 4 6 2.00 14 6 12.00 12 8 9.33 68.00 22.00 60.67 401.740 %25.51 9175 800 154 67
68 0 - AHMET EMİN AKBULUT 0 / 0 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 13 5 11.33 16 4 14.67 70.00 18.00 64.00 399.529 %26.19 9418 818 155 68
69 1905 - İSMAİL ŞENTÜRK 8 / H 18 2 17.33 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 16 2 15.33 9 11 5.33 66.00 22.00 58.66 396.430 %27.34 9834 856 161 69
70 0 - BATU KORKMAZ 8 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 15 4 13.67 10 10 6.67 68.00 21.00 61.00 395.518 %27.70 9962 869 163 70
71 0 - ECRİN SARI 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 14 5 12.33 13 7 10.67 64.00 25.00 55.66 394.545 %28.05 10088 884 165 71
72 0 - ZEYNEP ELA KAYA 8 / 0 15 5 13.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 16 3 15.00 12 8 9.33 65.00 24.00 56.99 392.402 %28.84 10372 908 171 72
73 0 - ZEYNEP BEGÜM ŞAR 0 / 0 17 2 16.33 10 0 10.00 9 1 8.67 5 4 3.67 11 4 9.67 13 6 11.00 65.00 17.00 59.34 390.014 %29.73 10693 946 176 73
74 0 - UMUT DEMİRKIRAN 0 / 0 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 3 7 0.67 14 6 12.00 14 6 12.00 64.00 26.00 55.34 386.537 %31.00 11150 977 178 74
75 0 - FATİH AHMADI 0 / 0 16 1 15.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 5 7.33 13 5 11.33 66.00 13.00 61.67 384.296 %31.83 11446 999 180 75
76 0 - EFE VARDAR 0 / 0 16 4 14.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 11 9 8.00 13 7 10.67 68.00 22.00 60.67 381.353 %32.85 11814 1038 185 76
77 0 - AZRA UZUN 8 / G 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 12 6 10.00 12 7 9.67 65.00 22.00 57.67 380.920 %33.04 11881 1043 186 77
78 0 - NEHİR KESKİN 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 10 0 10.00 9 10 5.67 62.00 17.00 56.34 377.177 %34.37 12361 1092 190 78
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Ortalamalar
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.77 4.68 12.21 6.84 2.49 6.01 7.32 2.18 6.59 4.72 3.23 3.64 8.66 4.39 7.20 9.94 7.02 7.60 51.26 24.00 43.26 338.530

İl Ortalaması 14.75 4.09 13.39 7.32 2.15 6.61 7.66 1.95 7.01 5.65 2.91 4.68 9.62 4.25 8.21 10.61 6.94 8.29 55.61 22.29 48.18 353.930
Okul Ortalaması 17.04 2.62 16.17 8.45 1.48 7.96 8.66 1.30 8.22 7.78 2.06 7.09 14.66 3.49 13.49 14.38 5.23 12.64 70.97 16.19 65.57 414.876

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Yüzde Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Yüzde Sıra Sıra Sıra Sıra
79 0 - HALİL EFE EROL 0 / 0 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 12 5 10.33 11 9 8.00 62.00 25.00 53.65 368.854 %37.74 13573 1201 194 79
80 0 - HELİN EKMEKÇİ 0 / 0 15 5 13.33 5 5 3.33 10 0 10.00 4 4 2.67 11 6 9.00 14 5 12.33 59.00 25.00 50.66 368.707 %37.79 13591 1202 195 80
81 0 - IRMAK ECE YILMAZ 0 / 0 13 7 10.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 11 6 9.00 12 8 9.33 65.00 22.00 57.67 368.239 %37.98 13660 1209 196 81
82 0 - EMİREFE İYİLİKSEVER 0 / 0 18 2 17.33 8 2 7.33 6 3 5.00 4 6 2.00 11 5 9.33 11 9 8.00 58.00 27.00 48.99 367.598 %38.21 13743 1215 197 82
83 0 - BARIŞ KALEM 0 / 0 16 4 14.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 7 7.67 10 10 6.67 64.00 23.00 56.34 364.936 %39.22 14106 1257 200 83
84 0 - TARIK KARAMAN 0 / 0 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 13 5 11.33 8 12 4.00 60.00 28.00 50.66 356.045 %42.62 15329 1369 204 84
85 0 - METEHAN YEŞİL 0 / 0 15 4 13.67 6 4 4.67 5 5 3.33 8 2 7.33 11 4 9.67 10 6 8.00 55.00 25.00 46.67 355.358 %42.91 15431 1381 205 85
86 0 - SERRA BOZKURT 8 / A 13 7 10.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 9 7 6.67 12 8 9.33 59.00 27.00 50.00 348.278 %45.66 16422 1456 209 86
87 0 - İREM DEMİRKAN 0 / 0 15 5 13.33 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 8 7 5.67 11 9 8.00 58.00 27.00 49.00 346.170 %46.45 16705 1480 212 87
88 0 - MERT ALTAN 0 / 0 10 7 7.67 8 2 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 9 6 7.00 14 6 12.00 57.00 25.00 48.67 344.746 %47.04 16918 1498 214 88
89 0 - ASYA GÖK 0 / 0 14 6 12.00 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 8 6.33 12 8 9.33 57.00 30.00 46.99 344.200 %47.22 16983 1500 216 89
90 0 - TUĞBA İLHAN 0 / 0 14 4 12.67 8 2 7.33 8 1 7.67 7 3 6.00 6 3 5.00 10 9 7.00 53.00 22.00 45.67 335.046 %50.90 18307 1599 220 90
91 61 - KUZEY ÇEBİ 8 / 0 13 7 10.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 7 5.67 11 9 8.00 54.00 31.00 43.67 331.390 %52.41 18847 1633 221 91
92 0 - EYLÜL ATMACA 0 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 7 2 6.33 9 1 8.67 5 9 2.00 10 10 6.67 55.00 28.00 45.67 328.652 %53.58 19271 1663 223 92
93 0 - TUBA ÖZCAN 0 / 0 15 5 13.33 6 4 4.67 9 1 8.67 4 5 2.33 8 10 4.67 10 9 7.00 52.00 34.00 40.67 327.410 %54.07 19445 1679 224 93
94 0 - İSMAİL EFE CEYLAN 0 / 0 15 5 13.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 8 10 4.67 10 10 6.67 46.00 42.00 32.00 311.543 %60.45 21740 1833 229 94
95 0 - DEMİR ERSEZ N 8 / İ 10 6 8.00 8 2 7.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 12 8 9.33 45.00 31.00 34.65 306.688 %62.47 22466 1889 231 95
96 0 - MEHMET EFE DAĞ 0 / 0 12 5 10.33 4 5 2.33 8 2 7.33 0 6 -2.00 4 5 2.33 12 7 9.67 40.00 30.00 29.99 301.138 %64.67 23258 1931 235 96
97 0 - IRMAK DURGUT 0 / 0 11 8 8.33 6 4 4.67 4 6 2.00 5 5 3.33 7 13 2.67 9 11 5.33 42.00 47.00 26.33 282.092 %72.85 26198 2121 244 97
98 0 - ÇAĞIN CANDAŞ 0 / 0 11 9 8.00 7 3 6.00 3 7 0.67 8 2 7.33 4 8 1.33 7 13 2.67 40.00 42.00 26.00 270.530 %77.26 27784 2215 248 98
99 0 - POYRAZ KESKİN 0 / 0 5 5 3.33 3 4 1.67 6 4 4.67 4 3 3.00 1 6 -1.00 2 9 -1.00 21.00 31.00 10.67 219.832 %93.60 33661 2524 257 99


