
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 11.SINIF SINAVA MERHABA 53 63 63 1048

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 10,9 19,54 10,5 4,4 9,41 11,0 4,5 9,86 4,8 5,2 3,47 48,6 25,1 42,28 265,870

Okul Ortalaması 26,6 9,2 24,33 12,5 3,8 11,53 19,7 5,5 18,31 8,9 5,3 7,51 67,6 23,8 61,68 326,800

KATILIMLAR

1 0 AHMET DEMİRC   33 6 31,50 17 3 16,25 34 6 32,50 16 4 15,00 100 19 95,25 426,584 1 1 1 1 5

2 0 HÜSEYİN ENDOĞAN   33 4 32,00 15 2 14,50 31 5 29,75 11 2 10,50 90 13 86,75 400,687 2 2 2 2 19

3 0 CEYLİN ECE KESKİN 11 34 6 32,50 14 4 13,00 31 6 29,50 12 8 10,00 91 24 85,00 395,430 1 3 3 3 22

4 0 SÜMEYYE TOPALOĞLU   30 9 27,75 16 3 15,25 33 4 32,00 10 3 9,25 89 19 84,25 393,176 3 4 4 4 26

5 0 BURAK ULUTAŞ   30 10 27,50 16 4 15,00 29 9 26,75 14 6 12,50 89 29 81,75 386,587 4 5 5 5 35

6 0 KÜBRA BEGÜM UYSAL 11 31 7 29,25 15 5 13,75 29 4 28,00 11 2 10,50 86 18 81,50 385,366 2 6 6 6 37

7 0 ARDA DALDAL   35 5 33,75 16 4 15,00 26 5 24,75 10 10 7,50 87 24 81,00 383,173 5 7 7 7 40

8 0 ELA NAZ SEZDİ 11 34 6 32,50 17 2 16,50 24 7 22,25 10 4 9,00 85 19 80,25 381,351 3 8 8 8 45

9 0 DORUK CAN  KÜÇÜK   30 10 27,50 17 2 16,50 29 7 27,25 10 9 7,75 86 28 79,00 377,501 6 9 9 9 54

10 0 METE BOZDAĞ   27 8 25,00 18 1 17,75 30 7 28,25 10 10 7,50 85 26 78,50 376,039 7 10 10 10 56

11 1665 AHMET BERTAN 11D 30 7 28,25 16 3 15,25 26 7 24,25 12 6 10,50 84 23 78,25 375,892 1 11 11 11 57

12 0 DURU YILMAZ   31 4 30,00 16 1 15,75 23 7 21,25 11 4 10,00 81 16 77,00 372,100 8 12 12 12 62

13 0 BERİL GENÇYİĞİT 11 32 8 30,00 15 4 14,00 24 4 23,00 11 8 9,00 82 24 76,00 368,932 4 13 14 14 74

14 0 İNCİ DERİN KARTAL   33 5 31,75 16 3 15,25 18 8 16,00 12 8 10,00 79 24 73,00 360,363 9 14 15 15 100

15 0 İDİL ÇİL 11 26 14 22,50 17 2 16,50 22 1 21,75 13 5 11,75 78 22 72,50 359,461 5 15 16 16 104

16 0 TUANA OCAK   30 10 27,50 5 0 5,00 29 4 28,00 13 5 11,75 77 19 72,25 358,515 10 16 17 17 110

17 0 BORA TANER 11 27 10 24,50 17 2 16,50 26 10 23,50 9 5 7,75 79 27 72,25 357,805 6 17 18 18 112

18 0 NAZ AKDEMİR   29 9 26,75 13 4 12,00 23 3 22,25 12 5 10,75 77 21 71,75 356,921 11 18 19 19 113

19 0 IRMAK ŞEN 11 21 13 17,75 12 4 11,00 27 2 26,50 16 2 15,50 76 21 70,75 355,196 7 19 20 20 120

20 0 ALİ ARMANC GÜNEL   30 8 28,00 16 4 15,00 19 3 18,25 10 5 8,75 75 20 70,00 351,369 12 20 21 21 131

21 0 ELA ALTAY   26 12 23,00 11 1 10,75 23 4 22,00 14 4 13,00 74 21 68,75 348,696 13 21 22 22 140

22 167 İPEK SARIKAYA 11 30 9 27,75 13 5 11,75 19 8 17,00 12 5 10,75 74 27 67,25 343,737 8 22 23 23 150

23 0 DEREN ŞENDURAN   31 6 29,50 14 5 12,75 19 4 18,00 9 9 6,75 73 24 67,00 342,096 14 23 24 24 156

24 0 HAMZA KARAKAŞ 11 28 12 25,00 15 4 14,00 20 7 18,25 10 8 8,00 73 31 65,25 337,346 9 24 25 25 170

25 0 EFE ACAR 11 25 11 22,25 15 5 13,75 15 3 14,25 15 3 14,25 70 22 64,50 336,588 10 25 26 26 175

26 0 ELİF MEN   31 8 29,00 11 3 10,25 16 6 14,50 11 4 10,00 69 21 63,75 333,293 15 26 27 27 187

27 0 YAĞIZ AVKAN   29 7 27,25 13 7 11,25 21 8 19,00 8 8 6,00 71 30 63,50 331,712 16 27 28 28 195

28 0 FEYZA *RADAĞ 11 29 8 27,00 14 5 12,75 19 3 18,25 7 7 5,25 69 23 63,25 330,834 11 28 29 29 199

29 0 YUSUF ERTEM   28 11 25,25 10 8 8,00 24 4 23,00 8 5 6,75 70 28 63,00 330,413 17 29 30 30 203

30 0 CAN ÖZTÜRK   24 14 20,50 14 5 12,75 22 5 20,75 10 9 7,75 70 33 61,75 327,114 18 30 31 31 215

31 0 YUSUF TÖRÜN   23 6 21,50 13 4 12,00 19 5 17,75 11 3 10,25 66 18 61,50 326,913 19 31 32 32 216

32 0 ECE ÇAĞIL   29 6 27,50 11 6 9,50 21 9 18,75 5 2 4,50 66 23 60,25 321,846 20 32 33 33 239

33 0 ALARA ATASOY   23 8 21,00 9 3 8,25 20 6 18,50 11 6 9,50 63 23 57,25 314,279 21 33 34 34 262

34 0 HİRANUR YILMAZ 11 28 5 26,75 8 3 7,25 21 7 19,25 4 1 3,75 61 16 57,00 312,158 12 34 35 35 271

35 0 VELİ  Ö*L   28 8 26,00 11 9 8,75 19 4 18,00 6 11 3,25 64 32 56,00 309,151 22 35 36 36 281

36 0 İBRAHİM YAZAR   19 16 15,00 11 9 8,75 21 5 19,75 13 5 11,75 64 35 55,25 309,037 23 36 37 37 282

37 0 MEVA KAYMAZ   27 10 24,50 16 2 15,50 14 5 12,75 1 1 0,75 58 18 53,50 301,382 24 37 38 38 329

38 0 YAĞIZ VAROL   26 9 23,75 15 4 14,00 9 9 6,75 10 7 8,25 60 29 52,75 300,854 25 38 39 39 331

39 0 CEYLİN ŞEN   27 9 24,75 11 7 9,25 14 5 12,75 7 6 5,50 59 27 52,25 298,709 26 39 40 40 340

40 0 DORUK ÖZHAN   24 8 22,00 14 1 13,75 13 5 11,75 6 6 4,50 57 20 52,00 297,852 27 40 41 41 344

41 0 İREMSU GÜNDOĞDU 11 25 13 21,75 8 3 7,25 22 7 20,25 2 2 1,50 57 25 50,75 293,458 13 41 42 42 371

42 0 NEHİR DOĞAN   25 8 23,00 12 2 11,50 15 4 14,00 52 14 48,50 286,569 28 42 43 43 405

43 0 ALİ ÖZPEHLİ * N   16 14 12,50 14 3 13,25 16 4 15,00 8 4 7,00 54 25 47,75 286,132 29 43 44 44 414

44 0 NEHİR SOYLU   20 4 19,00 8 5 6,75 15 5 13,75 8 7 6,25 51 21 45,75 279,930 30 44 45 45 441

45 0 KEREM DENİZ MUTLU 11 20 17 15,75 12 8 10,00 14 3 13,25 7 11 4,25 53 39 43,25 272,263 14 45 46 46 489

46 0 ÇAĞAN ÖZBABACAN 11 22 15 18,25 12 8 10,00 11 9 8,75 6 11 3,25 51 43 40,25 263,221 15 46 48 48 534

47 0 CENGİZ UÇAR   22 12 19,00 13 4 12,00 6 7 4,25 2 1 1,75 43 24 37,00 253,389 31 47 49 49 588

48 0 METEHAN İSMAİL SARAÇ  28 8 26,00 2 1 1,75 3 0 3,00 7 10 4,50 40 19 35,25 248,647 32 48 51 51 619
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 10,9 19,54 10,5 4,4 9,41 11,0 4,5 9,86 4,8 5,2 3,47 48,6 25,1 42,28 265,870

Okul Ortalaması 26,6 9,2 24,33 12,5 3,8 11,53 19,7 5,5 18,31 8,9 5,3 7,51 67,6 23,8 61,68 326,800

KATILIMLAR

49 0 İHSAN AKTAŞ   18 16 14,00 11 6 9,50 10 8 8,00 5 9 2,75 44 39 34,25 245,624 33 49 52 52 634

50 0 UĞUR KARAYEL   16 4 15,00 3 1 2,75 11 2 10,50 6 1 5,75 36 8 34,00 245,467 34 50 53 53 637

51 0 CEYDA B   21 7 19,25 4 1 3,75 7 7 5,25 4 4 3,00 36 19 31,25 236,749 35 51 54 54 699

52 0 BERKAN AKBIYIK   18 11 15,25 7 6 5,50 3 5 1,75 3 2 2,50 31 24 25,00 218,441 36 52 59 59 811

53 0 MEDİNE  *ŞAN ÖZTÜRK   19 14 15,50 3 2 2,50 8 9 5,75 30 25 23,75 214,189 37 53 61 61 834
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