
OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 11. SINIF 6. KURUMSAL DENEME SINAVI 58 69 412 1185

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 5,0 3,6 4,08 2,4 2,3 1,79 13,3 4,3 12,17 8,2 7,2 6,39 28,8 17,4 24,43 179,440 232,900 204,090

Okul Ortalaması 0,8 0,3 0,76 0,1 0,1 0,04 24,4 5,1 23,08 18,1 10,8 15,39 43,3 16,3 39,27 164,930 290,400 224,890

KATILIMLAR

1 0 AHMET DEMİRCİ   37 3 36,25 36 4 35,00 73 7 71,25 162,496 4 7 656 382,176 1 1 5 259,107 2 2 58

2 0 HÜSEYİN ENDOĞAN   35 2 34,50 30 6 28,50 65 8 63,00 162,496 4 7 656 360,286 2 2 19 254,242 4 4 84

3 0 IRMAK ŞEN 11 35 2 34,50 29 10 26,50 64 12 61,00 162,496 4 7 656 352,311 1 3 32 254,242 1 4 84

4 0 EGE EYMEN TOPAL   34 6 32,50 30 9 27,75 64 15 60,25 162,496 4 7 656 352,296 3 4 33 248,682 7 10 111

5 0 TAHA KURBETOĞLU 11 32 4 31,00 30 9 27,75 62 13 58,75 162,496 4 7 656 348,241 2 5 36 244,512 6 14 143

6 0 CEYLİN ECE KESKİN 11 31 5 29,75 31 9 28,75 62 14 58,50 162,496 4 7 656 347,396 3 6 38 241,037 7 16 161

7 0 İPEK SARIKAYA 11 35 2 34,50 26 10 23,50 61 12 58,00 162,496 4 7 656 347,266 4 7 39 254,242 1 4 84

8 0 TUANA OCAK   34 4 33,00 26 10 23,50 60 14 56,50 162,496 4 7 656 341,886 4 8 46 250,072 6 9 103

9 0 SÜMEYYE TOPALOĞLU   34 1 33,75 25 8 23,00 59 9 56,75 162,496 4 7 656 341,436 5 9 48 252,157 5 7 95

10 0 METE BOZDAĞ   38 1 37,75 21 13 17,75 59 14 55,50 162,496 4 7 656 337,556 6 10 54 263,277 1 1 45

11 0 İBRAHİM AY 11 29 3 28,25 28 4 27,00 57 7 55,25 162,496 4 7 656 336,876 5 11 56 236,867 8 17 202

12 0 KÜBRA BEGÜM UYSAL 11 34 2 33,50 22 16 18,00 56 18 51,50 162,496 4 7 656 328,881 6 12 69 251,462 3 8 99

13 0 METEHAN İSMAİL SARAÇ   32 1 31,75 23 12 20,00 55 13 51,75 162,496 4 7 656 328,246 7 13 72 246,597 8 12 125

14 0 YUSUF ERTEM   29 4 28,00 26 12 23,00 55 16 51,00 162,496 4 7 656 324,841 8 14 78 236,172 10 18 218

15 0 AHMET BERTAN   32 4 31,00 23 14 19,50 55 18 50,50 162,496 4 7 656 324,421 9 15 79 244,512 9 14 143

16 0 ÇAĞLAR YILMAZ   27 2 26,50 27 12 24,00 54 14 50,50 162,496 4 7 656 322,976 10 16 84 232,002 12 20 256

17 0 KIVANÇ ASLAN   28 4 27,00 25 12 22,00 53 16 49,00 162,496 4 7 656 320,001 11 17 90 233,392 11 19 243

18 0 YUSUF BAYAR 11 33 3 32,25 18 8 16,00 51 11 48,25 162,496 4 7 656 315,916 7 18 102 247,987 4 11 117

19 0 CAN ÖZTÜRK   25 7 23,25 26 10 23,50 51 17 46,75 162,496 4 7 656 314,391 12 19 107 222,967 18 29 363

20 0 ELİF MEN   26 4 25,00 23 10 20,50 49 14 45,50 162,496 4 7 656 310,996 13 20 116 227,832 16 26 308

21 0 ARDA DALDAL   25 4 24,00 23 13 19,75 48 17 43,75 162,496 4 7 656 306,536 14 21 127 225,052 17 27 347

22 0 BORA TANER 11 24 7 22,25 24 14 20,50 48 21 42,75 162,496 4 7 656 301,691 8 22 141 220,187 13 31 406

23 0 NEHİR AĞDAĞ 11 27 5 25,75 20 14 16,50 47 19 42,25 162,496 4 7 656 301,606 9 23 142 229,917 10 24 282

24 0 EFE ACAR 11 24 8 22,00 22 7 20,25 46 15 42,25 162,496 4 7 656 301,021 10 24 145 219,492 14 33 417

25 0 ECE ÇAĞIL   27 6 25,50 20 12 17,00 47 18 42,50 162,496 4 7 656 300,016 15 25 146 229,222 15 25 289

26 0 ELA NAZ SEZDİ 11 24 8 22,00 22 11 19,25 46 19 41,25 162,496 4 7 656 298,511 11 26 154 219,492 14 33 417

27 0 DAMLA DEMİR   27 4 26,00 17 10 14,50 44 14 40,50 162,496 4 7 656 296,416 16 27 161 230,612 14 22 269

28 0 ELA ALTAY   27 2 26,50 16 12 13,00 43 14 39,50 162,496 4 7 656 292,951 17 28 177 232,002 12 20 256

29 0 İDİLÇİL   20 12 17,00 17 5 15,75 26 13 22,75 63 30 55,50 214,783 1 1 178 291,486 18 29 182 256,269 3 3 70

30 0 VELİ ÖNAL   21 7 19,25 21 12 18,00 42 19 37,25 162,496 4 7 656 287,651 19 30 202 211,847 27 45 507
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31 0 EYMEN GELERİ   23 6 21,50 18 11 15,25 41 17 36,75 162,496 4 7 656 287,096 20 31 207 218,102 20 35 433

32 0 MUSA BAYBARS KISA 11 27 4 26,00 15 18 10,50 42 22 36,50 162,496 4 7 656 285,501 12 32 216 230,612 9 22 269

33 0 DORUK CAN KÜÇÜK   0 1 -0,25 23 13 19,75 20 17 15,75 43 31 35,25 161,578 35 58 719 281,671 21 33 236 213,237 26 44 490

34 0 BERİL GENÇYİĞİT 11 25 6 23,50 14 12 11,00 39 18 34,50 162,496 4 7 656 281,441 13 34 238 223,662 11 28 356

35 0 CENGİZ UÇAR   23 3 22,25 16 12 13,00 39 15 35,25 162,496 4 7 656 279,236 22 35 251 220,187 19 31 406

36 0 DEREN ŞENDURAN   22 6 20,50 17 14 13,50 39 20 34,00 162,496 4 7 656 278,636 23 36 252 215,322 23 40 463

37 0 KAAN ERBAY   22 8 20,00 15 13 11,75 37 21 31,75 162,496 4 7 656 272,561 24 37 279 213,932 24 42 481

38 0 REYYAN YILMAZ   21 4 20,00 13 8 11,00 34 12 31,00 162,496 4 7 656 268,576 25 38 303 213,932 24 42 481

39 0 MEHMET TÜTÜNCÜ 11 22 6 20,50 14 14 10,50 36 20 31,00 162,496 4 7 656 268,211 14 39 307 215,322 18 40 463

40 0 HAMZA KARAKAŞ 11 20 10 17,50 18 19 13,25 38 29 30,75 162,496 4 7 656 268,151 15 40 308 206,982 20 48 578

41 0 ESİLA İĞDELİOĞLU 11 20 6 18,50 13 16 9,00 33 22 27,50 162,496 4 7 656 261,686 16 41 344 209,762 19 46 539

42 0 DORUK ÖZHAN   21 1 20,75 9 9 6,75 30 10 27,50 162,496 4 7 656 260,011 26 42 353 216,017 22 39 457

43 0 İHSAN AKTAŞ   19 9 16,75 15 19 10,25 34 28 27,00 162,496 4 7 656 258,451 27 43 359 204,897 29 49 610

44 0 İBRAHİM YAZAR   18 7 16,25 15 16 11,00 33 23 27,25 162,496 4 7 656 257,351 28 44 363 203,507 31 51 630

45 0 MERT DEMİR   23 8 21,00 8 9 5,75 31 17 26,75 162,496 4 7 656 257,151 29 45 364 216,712 21 38 449

46 0 YAĞIZ VAROL 11 14 8 12,00 18 12 15,00 32 20 27,00 162,496 4 7 656 256,721 17 46 367 191,692 23 56 764

47 0 ALI ÖZPEHLIVAN 11 24 4 23,00 8 16 4,00 32 20 27,00 162,496 4 7 656 256,561 18 47 370 222,272 12 30 374

48 0 HİRANUR YILMAZ 11 17 8 15,00 11 3 10,25 28 11 25,25 162,496 4 7 656 253,526 19 48 389 200,032 22 53 680

49 0 CEYDA BALCI 11 1 0 1,00 22 7 20,25 8 16 4,00 31 23 25,25 165,526 3 6 619 251,356 20 49 399 217,767 17 37 439

50 0 MUHAMMED KILIÇ 11 22 2 21,50 2 0 2,00 24 2 23,50 162,496 4 7 656 247,026 21 50 421 218,102 16 35 433

51 0 BERRİN DEMİRCİ 11 13 3 12,25 18 3 17,25 8 8 6,00 39 14 35,50 199,613 1 2 242 245,926 22 51 431 244,752 5 13 139

52 0 UĞUR KARAYEL   19 5 17,75 4 3 3,25 23 8 21,00 162,496 4 7 656 240,706 30 52 466 207,677 28 47 570

53 0 İREMSU GÜNDOĞDU 11 4 1 3,75 14 12 11,00 7 4 6,00 25 17 20,75 173,858 2 4 562 230,026 23 53 527 200,687 21 52 668

54 0 YAĞIZ AVKAN   3 2 2,50 15 6 13,50 6 13 2,75 24 21 18,75 170,381 3 5 585 228,176 31 54 543 195,862 32 54 721

55 0 MEHMET GÜVEN   14 7 12,25 3 2 2,50 17 9 14,75 162,496 4 7 656 222,526 32 55 584 192,387 33 55 758

56 0 BERKAN AKBIYIK   9 7 7,25 5 7 3,25 14 14 10,50 162,496 4 7 656 211,396 33 56 651 178,487 34 57 869

57 0 NEHİR SOYLU   10 0 10,00 6 4 5,00 7 9 4,75 23 13 19,75 192,726 2 3 272 208,851 34 57 667 203,552 30 50 629

58 0 SENA ATICI   7 7 5,25 7 13 3,75 14 20 9,00 162,496 4 7 656 208,126 35 58 672 172,927 35 58 908
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