
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 04 (KC00-11.01DES24) 65 65 65 285

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,9 9,2 11,63 8,8 5,0 7,51 13,7 4,4 12,63 10,5 7,3 8,69 46,9 25,9 40,46 228,440 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 14,3 6,5 12,63 1,3 0,3 1,25 27,1 4,3 26,07 21,6 8,6 19,46 64,3 19,7 59,41 275,260 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 ECEM ÖKŞÜZOĞLU 11 24 9 21,75 40 0 40,00 37 2 36,50 101 11 98,25 362,441 1 1 1 212,362 3 16 120 484,268 1 1 1 406,560 1 4 4

2 0 GÖKÇE DÜLGEROĞLU 11C 29 7 27,25 39 1 38,75 33 6 31,50 101 14 97,50 360,067 1 2 2 238,542 1 4 90 452,230 1 6 6 429,080 1 1 1

3 0 ŞEVVAL İŞÇİ   26 12 23,00 39 1 38,75 35 5 33,75 100 18 95,50 356,039 1 3 3 218,312 11 14 115 462,829 2 4 4 407,320 2 3 3

4 0 ZEYNEP DEMİRÖRS   28 9 25,75 38 2 37,50 32 7 30,25 98 18 93,50 351,159 2 4 4 231,402 5 7 97 441,169 6 10 11 415,760 1 2 2

5 0 BEYAZIT SELÇUK   20 11 17,25 40 0 40,00 34 6 32,50 94 17 89,75 343,598 3 5 5 190,942 18 26 151 463,411 1 3 3 383,520 4 6 7

6 0 LEYLA DEMİRKIRAN   18 10 15,50 39 1 38,75 32 8 30,00 89 19 84,25 331,296 4 6 7 182,612 22 30 168 443,389 5 9 10 368,920 7 10 11

7 0 ARZUM BAĞCI 11 21 11 18,25 37 2 36,50 31 8 29,00 89 21 83,75 329,872 2 7 8 195,702 7 23 147 429,529 4 12 13 372,848 2 9 10

8 0 ADOLF CATLER 11 15 7 13,25 37 2 36,50 34 4 33,00 86 13 82,75 328,223 3 8 9 171,902 10 35 185 450,265 3 7 7 347,248 3 15 17

9 0 AYSU TURAN   17 9 14,75 36 2 35,50 30 2 29,50 83 13 79,75 321,211 5 9 11 179,042 23 31 173 426,808 8 13 15 350,416 11 14 16

10 0 NAZLI YÜREK   27 5 25,75 32 3 31,25 25 7 23,25 84 15 80,25 321,083 6 10 12 231,402 5 7 97 376,122 13 22 30 387,560 3 5 6

11 0 BERKAY URAL   28 12 25,00 32 4 31,00 24 8 22,00 84 24 78,00 316,047 7 11 13 227,832 7 9 100 369,811 16 25 33 382,592 5 7 8

12 0 YAĞMUR GÜMÜŞ   24 2 23,50 29 1 28,75 26 4 25,00 79 7 77,25 314,592 8 12 14 220,692 10 13 110 373,904 15 24 32 364,760 8 11 12

13 0 EGE KAAN ŞAHİN   20 8 18,00 34 5 32,75 27 10 24,50 81 23 75,25 310,603 9 13 17 194,512 16 24 149 391,486 11 18 24 354,648 9 12 14

14 0 BERAT CANPOLAT 11 38 2 37,50 36 4 35,00 74 6 72,50 306,465 4 14 19 108,832 18 52 246 464,228 2 2 2 283,920 10 36 48

15 0 ARAS BIYIKLI   25 10 22,50 28 3 27,25 25 7 23,25 78 20 73,00 305,057 10 15 20 215,932 12 15 117 355,949 18 29 38 352,872 10 13 15

16 0 SUDENAZ YILMAZ   11 13 7,75 36 2 35,50 30 4 29,00 77 19 72,25 304,970 11 16 21 145,722 30 46 212 423,424 9 14 16 314,576 18 25 29

17 0 ERAY TOYLAN   36 4 35,00 37 3 36,25 73 7 71,25 303,685 12 17 22 108,832 33 52 246 458,717 3 5 5 272,640 26 41 65

18 0 SABRİ KAÇAN 11M 8 0 8,00 37 3 36,25 29 9 26,75 74 12 71,00 302,061 1 18 23 146,912 1 45 211 417,944 1 15 18 319,240 1 23 27

19 0 BURAK ULUER   39 1 38,75 31 6 29,50 70 7 68,25 296,721 13 19 24 108,832 33 52 246 444,876 4 8 9 289,560 23 34 43

20 0 ELİF EYLÜL DURAN 11 16 5 14,75 32 3 31,25 24 14 20,50 72 22 66,50 291,075 5 20 25 179,042 8 31 173 362,551 8 27 35 331,240 5 20 23

21 0 EFE TEKİNARSLAN   38 1 37,75 29 4 28,00 67 5 65,75 291,041 14 21 27 108,832 33 52 246 430,491 7 11 12 285,048 24 35 46

22 0 EYLÜL DENİZ AKIN   20 16 16,00 31 4 30,00 22 11 19,25 73 31 65,25 288,099 15 22 28 184,992 20 28 164 351,796 19 30 39 332,000 14 19 21

23 0 EKREM BAKİ   15 10 12,50 36 4 35,00 20 10 17,50 71 24 65,00 287,823 16 23 29 168,332 26 37 188 366,184 17 26 34 336,640 13 17 19

24 0 TOPRAK HINISLI   20 12 17,00 27 5 25,75 25 12 22,00 72 29 64,75 286,958 17 24 30 189,752 19 27 155 342,866 20 31 41 317,944 17 24 28

25 0 SUDE ÇÖLYARAN   19 5 17,75 29 5 27,75 20 7 18,25 68 17 63,75 284,518 18 25 31 193,322 17 25 150 336,184 21 33 43 330,808 15 21 24

26 0 EZGİ DEMİR   20 5 18,75 30 4 29,00 18 13 14,75 68 22 62,50 281,499 19 26 35 198,082 15 22 143 324,034 23 36 49 341,568 12 16 18

27 0 NİSANUR YILDIRIM 11 24 9 21,75 25 6 23,50 21 15 17,25 70 30 62,50 281,283 6 27 37 212,362 3 16 120 310,509 13 42 56 332,112 4 18 20

28 0 ARDA SAFİ   36 4 35,00 28 8 26,00 64 12 61,00 280,274 20 28 39 108,832 33 52 246 407,069 10 16 20 272,640 26 41 65

29 0 YUSUF KARABACAK 11 40 0 40,00 23 11 20,25 63 11 60,25 278,411 7 29 40 108,832 18 52 246 403,190 5 17 21 295,200 8 32 40

30 0 BİLAL PİR   28 12 25,00 32 8 30,00 11 18 6,50 71 38 61,50 278,391 21 30 41 227,832 7 9 100 287,094 30 46 62 378,080 6 8 9
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Genel Ortalama 13,9 9,2 11,63 8,8 5,0 7,51 13,7 4,4 12,63 10,5 7,3 8,69 46,9 25,9 40,46 228,440 0,000 0,000 0,000
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KATILIMLAR

31 0 SU ALKAÇ 11 3 1 2,75 29 7 27,25 30 2 29,50 62 10 59,50 276,731 8 31 43 121,922 16 50 233 387,695 6 19 25 251,752 17 51 98

32 0 ELİF TAYLAN   22 12 19,00 22 10 19,50 24 11 21,25 68 33 59,75 275,471 22 32 45 199,272 14 21 141 311,242 26 41 55 299,984 21 30 38

33 0 TARIK ALTUN 11 24 14 20,50 29 10 26,50 14 5 12,75 67 29 59,75 274,688 9 33 47 340,454 1 1 9 174,650 20 61 161 277,208 13 39 59

34 0 BERİL KURT   22 9 19,75 21 2 20,50 21 8 19,00 64 19 59,25 274,204 23 34 49 202,842 13 20 137 306,077 27 43 57 308,336 19 27 31

35 0 BADELAL KOYUNCU 11 2 1 1,75 34 4 33,00 25 8 23,00 61 13 57,75 272,689 10 35 52 117,162 17 51 238 382,897 7 20 26 272,576 14 43 67

36 0 TAHA KABADAY   15 8 13,00 33 4 32,00 16 14 12,50 64 26 57,50 270,719 24 36 55 170,712 25 36 186 327,153 22 35 47 325,664 16 22 26

37 0 ECE SAVAŞIR 11 10 3 9,25 30 5 28,75 21 15 17,25 61 23 55,25 266,154 11 37 64 152,862 13 43 207 336,679 10 32 42 291,800 9 33 42

38 0 EYLÜL AYDEMİR   12 8 10,00 2 1 1,75 25 7 23,25 22 8 20,00 61 24 55,00 265,600 25 38 66 164,295 28 40 195 322,684 24 37 50 270,824 28 45 72

39 0 CEREN CEYLAN   31 3 30,25 26 8 24,00 57 11 54,25 265,000 26 39 67 108,832 33 52 246 376,842 12 21 29 251,208 33 52 99

40 0 SENA   34 4 33,00 24 11 21,25 58 15 54,25 264,917 27 40 68 108,832 33 52 246 376,064 14 23 31 263,616 30 47 79

41 0 DİCLE YILMAZ   27 9 24,75 15 5 13,75 17 7 15,25 59 21 53,75 261,209 28 41 71 226,642 9 11 102 251,077 35 54 82 303,480 20 28 32

42 0 BURAK DÜZGÜN 11 16 15 12,25 22 5 20,75 22 9 19,75 60 29 52,75 260,303 12 42 73 167,142 11 39 192 311,850 12 40 54 271,064 15 44 71

43 0 SELİN YÜCEL   12 5 10,75 29 3 28,25 15 5 13,75 56 13 52,75 260,268 29 43 75 160,002 29 41 197 316,973 25 39 53 297,224 22 31 39

44 0 DİLAY YÜCEL   10 0 10,00 14 1 13,75 20 0 20,00 12 12 9,00 56 13 52,75 260,199 30 44 76 233,407 3 5 92 252,306 34 53 80 256,160 32 50 94

45 0 CEYDA ÖZBEK   22 12 19,00 25 5 23,75 4 0 4,00 11 19 6,25 62 36 53,00 259,807 31 45 78 322,097 1 2 20 163,745 39 62 173 230,048 34 56 136

46 0 MERT ÖNDER 11 23 3 22,25 29 2 28,50 52 5 50,75 257,246 13 46 82 108,832 18 52 246 357,555 9 28 37 215,112 20 59 165

47 0 ZEYNEP NAZ TÜRE 11 27 10 24,50 15 4 14,00 15 6 13,50 57 20 52,00 257,237 14 47 83 225,452 2 12 104 244,666 17 55 86 303,328 7 29 33

48 0 MUSTAFA BÖRKLÜ 11 17 10 14,50 21 5 19,75 18 14 14,50 56 29 48,75 250,911 15 48 96 177,852 9 33 175 278,190 14 49 66 278,072 12 38 57

49 0 ONAT YANIK 11A 29 10 26,50 24 16 20,00 53 26 46,50 247,411 1 49 103 108,832 1 52 246 336,080 1 34 44 234,288 1 55 130

50 0 ARDA ADAR 11 24 14 20,50 15 8 13,00 14 10 11,50 53 32 45,00 241,787 16 50 121 206,412 6 19 132 230,505 18 56 100 278,336 11 37 54

51 0 YUSUF BAYINDIR   17 5 15,75 19 7 17,25 16 17 11,75 52 29 44,75 241,691 32 51 122 183,802 21 29 166 252,507 33 52 79 273,192 25 40 64

52 0 ERDEM IŞIK   4 3 3,25 19 7 17,25 24 6 22,50 47 16 43,00 239,282 33 52 127 124,302 31 48 229 304,509 28 44 58 209,192 37 60 181

53 0 ŞEVVAL ERSİVRİ 11 30 7 28,25 19 18 14,50 49 25 42,75 238,794 17 53 128 108,832 18 52 246 320,646 11 38 52 242,184 19 54 114

54 0 ASYA YILDIRIM 11 10 1 9,75 19 6 17,50 17 6 15,50 46 13 42,75 237,878 18 54 131 155,242 12 42 202 270,741 16 51 72 243,600 18 53 108

55 0 ONUR KALA 11 10 6 8,50 25 7 23,25 12 9 9,75 47 22 41,50 235,009 19 55 137 149,292 14 44 210 272,480 15 50 69 263,144 16 48 80

56 0 YAĞMUR TÜMAY 11 24 13 20,75 21 2 20,50 45 15 41,25 232,965 20 56 143 207,602 5 18 128 212,292 19 59 119 313,456 6 26 30

57 0 DENİZ TANIR   21 6 19,50 22 13 18,75 43 19 38,25 228,778 34 57 152 108,832 33 52 246 298,007 29 45 59 202,704 38 61 189

58 0 ALİ FATİH CANDAN   27 11 24,25 11 1 10,75 5 3 4,25 43 15 39,25 228,117 35 58 153 276,623 2 3 47 133,365 40 64 213 258,056 31 49 90

59 0 AZRA ÜÇÜNCÜ   3 0 3,00 22 4 21,00 16 9 13,75 41 13 37,75 227,210 36 59 156 123,112 32 49 232 281,364 32 48 65 224,832 36 58 145

60 0 ELİF CÖMERT   16 9 13,75 19 5 17,75 6 2 5,50 41 16 37,00 224,229 37 60 163 174,282 24 34 178 225,164 37 58 106 265,208 29 46 76
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Genel Ortalama 13,9 9,2 11,63 8,8 5,0 7,51 13,7 4,4 12,63 10,5 7,3 8,69 46,9 25,9 40,46 228,440 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 14,3 6,5 12,63 1,3 0,3 1,25 27,1 4,3 26,07 21,6 8,6 19,46 64,3 19,7 59,41 275,260 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

61 0 KEREM OCAKTAN   22 11 19,25 20 13 16,75 42 24 36,00 223,647 38 61 165 108,832 33 52 246 284,945 31 47 63 201,576 39 62 190

62 0 NİSA YILDIZ   16 14 12,50 6 11 3,25 18 17 13,75 40 42 29,50 207,693 39 62 204 168,332 26 37 188 196,095 38 60 133 193,384 40 63 209

63 0 DURU GÜRS OY   24 12 21,00 6 4 5,00 2 5 0,75 32 21 26,75 200,258 40 63 220 232,782 4 6 93 116,366 41 65 249 225,624 35 57 143

64 0 CEYDA YAZICI   18 8 16,00 10 8 8,00 28 16 24,00 196,336 41 64 228 108,832 33 52 246 227,557 36 57 103 186,912 41 64 225

65 0 KÜBRA ÖZLÜ 11 8 11 5,25 8 12 5,00 9 21 3,75 25 44 14,00 173,159 21 65 256 133,822 15 47 221 154,454 21 63 183 164,160 21 65 245
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