
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 7. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI 50 151 705 4941

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 5 6,70 7 2 6,78 7 3 6,15 5 3 3,85 6 6 3,56 8 6 5,82 41 24 32,86 253,300

Okul Ortalaması 12 2 11,37 9 1 9,08 9 1 8,02 8 1 8,07 9 4 7,51 12 3 10,62 59 12 54,67 371,140

KATILIMLAR

1 0 EREN AKBULUT  15 0 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 0 15,00 15 0 15,00 74 1 73,67 497,111 1 1 1 1 1
% 0,02

2 0 EFE YAMAN ÜNAL 7 15 0 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 1 13,67 14 1 13,67 72 3 71,01 476,401 1 2 2 2 27
% 0,55

3 0 AHMET TEZEREN 7B 15 0 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 13 2 12,33 15 0 15,00 71 4 69,67 471,124 1 3 3 3 43
% 0,87

4 0 MURAT SOYLU  13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 14 1 13,67 15 0 15,00 70 5 68,33 466,092 2 4 4 4 59
% 1,19

5 99999 NİLSU NAZ AKTAŞ  14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 13 2 12,33 15 0 15,00 70 5 68,34 462,485 3 5 6 7 84
% 1,70

6 0 SERRA ALTUNTEPE 7A 15 0 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 12 2 11,33 15 0 15,00 69 5 67,33 459,512 1 6 7 8 93
% 1,88

7 0 AYŞE BAŞARDI 7 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 2 12,33 14 1 13,67 70 5 68,34 456,577 2 7 8 9 99
% 2,00

8 0 AYŞE ERVA İLKBAHAR 7B 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 2 11,33 13 2 12,33 68 6 66,00 438,831 2 8 11 14 210
% 4,25

9 0 EFE KARACA 7 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 12 3 11,00 13 2 12,33 67 8 64,34 432,979 3 9 12 15 242
% 4,90

10 0 ERDEM AYAZ 7B 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 13 1 12,67 12 3 11,00 65 8 62,35 431,108 3 10 13 16 259
% 5,24

11 0 MİNEL DİLA YAPRAK 7 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 4 8,67 14 1 13,67 68 6 66,01 428,874 4 11 14 17 273
% 5,53

12 122 ALİ YEKTA 7A 15 0 15,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 3 9,00 14 1 13,67 64 9 61,00 423,515 2 12 16 21 319
% 6,46

13 777 ARYA ALTUN 7 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 2 12,33 11 4 9,67 65 10 61,67 416,644 5 13 19 26 382
% 7,73

14 0 ALP GÖNÜL 7 15 0 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 4 7,67 13 2 12,33 65 8 62,33 412,201 6 14 20 28 418
% 8,46

15 0 ECEM AVCI  13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 11 4 9,67 13 2 12,33 64 11 60,33 410,265 4 15 21 29 437
% 8,84

16 0 ÇETİN DORUK TIRAŞOĞLU 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 3 10,00 12 3 11,00 64 10 60,67 406,034 5 16 23 35 486
% 9,84

17 0 KAAN TALİP ERKUŞ  11 3 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 5 8,33 15 0 15,00 64 10 60,66 405,071 6 17 24 36 496
% 10

18 0 ÖZNİL SIÇRAR 7A 14 1 13,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 6 5,00 14 1 13,67 65 8 62,34 398,114 3 18 26 38 543
% 11

19 651 ŞÜKRAN DENİZ ÇİFTÇİ  12 1 11,67 10 0 10,00 7 2 6,33 8 1 7,67 9 4 7,67 14 1 13,67 60 9 57,01 393,503 7 19 29 41 588
% 12

20 1323 KAYRA ÜNAL 7K 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 3 9,00 12 3 11,00 63 10 59,67 392,789 1 20 30 42 597
% 12

21 0 ZEYNEP NAZ BURTUL 7 13 2 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 3 9,00 12 2 11,33 60 12 56,00 391,191 7 21 31 45 615
% 12

22 0 YUSUF CEM ÇİÇEK 7E 15 0 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 7 3,67 13 2 12,33 63 10 59,67 382,261 1 22 34 50 682
% 14

23 31069 FATİH AHMADI  Ğ 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 3 9,00 12 3 11,00 58 15 52,99 381,411 1 23 35 51 690
% 14

24 0 RASUL EMRE HOT  14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 3 8,00 9 4 7,67 61 9 58,01 377,534 8 24 37 53 725
% 15

25 0 ESİLA KIRAYLAR 7 13 1 12,67 10 0 10,00 9 1 8,67 4 2 3,33 8 3 7,00 12 1 11,67 56 8 53,34 373,283 8 25 39 58 773
% 16

26 0 İSMAİL ŞENTÜRK  12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 4 7,67 11 4 9,67 60 13 55,68 369,023 9 26 42 62 824
% 17

27 0 ÇINAR DEMİR 7H 12 3 11,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 13 2 12,33 58 12 54,00 366,298 1 27 44 68 846
% 17

28 549 ALİ ÇINAR ÜLGER 7G 10 4 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 5 4,33 14 1 13,67 59 11 55,34 357,862 1 28 48 81 951
% 19

29 156 BAHAR KILIÇ  10 3 9,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 12 3 11,00 59 9 56,00 357,803 10 29 49 83 953
% 19

30 0 BARIŞ KALEM  12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 7 4,67 13 2 12,33 58 16 52,67 356,232 11 30 50 84 969
% 20

31 0 MERT ALİ ŞENTÜRK 7E 13 2 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 11 3 10,00 6 1 5,67 54 12 50,00 354,200 2 31 52 89 988
% 20

32 0 PELİN KINIK  14 1 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 5 6,33 10 5 8,33 56 17 50,32 352,081 12 32 53 91 1013
% 21

33 34000 METE TUNCER HIZLI 7Y 12 3 11,00 8 1 7,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 4 7,67 10 5 8,33 56 16 50,67 351,429 1 33 54 92 1019
% 21
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Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 5 6,70 7 2 6,78 7 3 6,15 5 3 3,85 6 6 3,56 8 6 5,82 41 24 32,86 253,300

Okul Ortalaması 12 2 11,37 9 1 9,08 9 1 8,02 8 1 8,07 9 4 7,51 12 3 10,62 59 12 54,67 371,140

KATILIMLAR

34 0 HELİN EKMEKÇİ 7 10 4 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 4 3 3,00 9 2 8,33 12 3 11,00 53 14 48,33 350,497 9 34 55 95 1030
% 21

35 0 LEVENT ALİ Y YLA 7 12 3 11,00 9 0 9,00 8 2 7,33 8 1 7,67 8 3 7,00 10 3 9,00 55 12 51,00 350,215 10 35 56 97 1035
% 21

36 0 EMİR TARIK BOZKURT  11 3 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 8 2,33 13 2 12,33 57 15 52,00 336,416 13 36 63 115 1196
% 24

37 0 SARE AZRA GÜLER 7B 10 5 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 5 5,33 12 3 11,00 55 17 49,32 336,084 4 37 64 117 1203
% 24

38 0 EREN TARIM  11 3 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 4 3 3,00 8 4 6,67 11 4 9,67 51 17 45,34 332,407 14 38 67 124 1249
% 25

39 0 EFE VARDAR  10 4 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 6 5,00 11 4 9,67 55 17 49,34 328,377 15 39 70 134 1306
% 26

40 0 KUZEY ÇEBİ 7C 12 3 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 9 3,00 11 3 10,00 54 20 47,33 322,134 1 40 72 140 1369
% 28

41 0 UMUT DEMİRKIRAN  8 6 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 5 6,33 11 3 10,00 52 19 45,66 317,768 16 41 74 149 1416
% 29

42 0 BADE SAHRA ÖZ  7 6 5,00 9 1 8,67 7 2 6,33 8 0 8,00 6 2 5,33 11 3 10,00 48 14 43,33 303,226 17 42 81 177 1618
% 33

43 0 ZEREN TARAKCI  8 4 6,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 5 5,33 8 4 6,67 51 15 46,01 299,926 18 43 84 188 1662
% 34

44 86 SERRA TUNA 7 12 3 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 4 2,67 8 7 5,67 50 18 44,01 291,274 11 44 87 209 1779
% 36

45 0 ELANUR ŞEN  11 3 10,00 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 5 2,33 9 5 7,33 48 19 41,66 288,417 19 45 88 215 1823
% 37

46 0 ELİF BEREN ÜSTÜNGÜN 12 2 11,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 5 2,33 7 4 5,67 47 17 41,33 285,377 20 46 91 220 1865
% 38

47 0 ZEHRAYAĞMUR ULU  12 3 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 5 5 3,33 7 6 5,00 47 20 40,33 283,281 21 47 93 225 1897
% 38

48 0 MEHMET EFE DAĞ  9 5 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 4 5 2,33 8 7 5,67 44 22 36,67 256,140 22 48 103 285 2299
% 47

49 0 RAUF ALP ÇİFÇİ  8 6 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 4 9 1,00 7 8 4,33 45 27 36,00 237,619 23 49 108 331 2584
% 52

50 0 TUĞBA İLHAN  7 6 5,00 7 3 6,00 3 6 1,00 6 3 5,00 6 5 4,33 2 10 -1,33 31 33 20,00 188,077 24 50 130 464 3354
% 68
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