
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 08 (KG00-SS.01DES28)169 195 305 3684

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,2 10,8 21,50 9,6 5,5 8,22 13,9 4,9 12,70 5,8 3,9 4,84 53,5 25,0 47,26 277,010

Okul Ortalaması 27,7 9,4 25,30 10,5 4,8 9,31 20,3 5,1 18,97 8,8 4,5 7,70 67,2 23,8 61,28 324,070

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEP DEMİRÖRS   35 5 33,75 18 2 17,50 39 1 38,75 19 1 18,75 111 9 108,75 466,788 1 1 1 1 11

2 0 BEYAZIT SELÇUK   34 6 32,50 17 3 16,25 38 2 37,50 16 4 15,00 105 15 101,25 444,150 2 2 3 4 50

3 0 ERAY TOYLAN   31 9 28,75 17 2 16,50 39 1 38,75 17 3 16,25 104 15 100,25 441,668 3 3 4 5 59

4 0 ŞEVVAL İŞÇİ   34 6 32,50 14 6 12,50 37 3 36,25 19 1 18,75 104 16 100,00 440,525 4 4 5 6 70

5 0 MAHMUTHAN   33 7 31,25 17 3 16,25 36 4 35,00 17 3 16,25 103 17 98,75 436,813 5 5 7 8 78

6 0 LEYLA DEMİRKIRAN   34 5 32,75 15 4 14,00 38 0 38,00 14 4 13,00 101 13 97,75 433,468 6 6 8 9 81

7 0 BERAT CANPOLAT   33 7 31,25 15 5 13,75 38 2 37,50 14 6 12,50 100 20 95,00 425,338 7 7 9 10 110

8 0 ECEM ÖKSÜZOĞLU 12 34 6 32,50 12 7 10,25 36 4 35,00 17 2 16,50 99 19 94,25 423,070 1 8 10 11 122

9 0 GÖKÇE DÜLGEROĞLU 12C 35 5 33,75 14 5 12,75 34 5 32,75 16 4 15,00 99 19 94,25 422,848 1 9 11 13 124

10 0 AHMET TURUNÇ   36 2 35,50 18 2 17,50 28 5 26,75 15 2 14,50 97 11 94,25 422,600 8 10 12 14 126

11 0 BURAK SÖYÜK   32 7 30,25 15 3 14,25 36 3 35,25 15 3 14,25 98 16 94,00 422,518 9 11 13 15 127

12 0 BURAK SÖYÜK   32 7 30,25 15 3 14,25 36 3 35,25 15 3 14,25 98 16 94,00 422,518 9 11 13 15 127

13 0 SUDENAZ YILMAZ   33 7 31,25 15 3 14,25 36 1 35,75 12 4 11,00 96 15 92,25 416,973 11 13 15 17 153

14 0 EDA TOPKAYA   34 6 32,50 12 5 10,75 37 1 36,75 13 4 12,00 96 16 92,00 416,095 12 14 16 18 157

15 0 YUSUF KARABACAK   30 9 27,75 17 2 16,50 36 2 35,50 12 2 11,50 95 15 91,25 414,428 13 15 17 19 167

16 0 ARZUM BAĞCI   32 7 30,25 13 6 11,50 35 4 34,00 16 3 15,25 96 20 91,00 413,498 14 16 18 20 175

17 0 OKAN EMRE AKGÜMÜŞ   34 6 32,50 13 7 11,25 35 5 33,75 14 6 12,50 96 24 90,00 410,075 15 17 19 22 196

18 0 ZEYNEP DİLA ABAY 12 36 4 35,00 12 7 10,25 33 5 31,75 14 6 12,50 95 22 89,50 408,240 2 18 20 23 207

19 0 SENA TAYFUN   31 9 28,75 16 4 15,00 32 3 31,25 15 5 13,75 94 21 88,75 406,838 16 19 21 24 214

20 0 MUZAFFER GÜRSOY   35 3 34,25 13 4 12,00 30 5 28,75 14 4 13,00 92 16 88,00 403,828 17 20 22 26 236

21 0 NİSANUR YILDIRIM   34 6 32,50 14 3 13,25 31 9 28,75 13 4 12,00 92 22 86,50 399,485 18 21 23 27 255

22 0 MERT RUHİ ÖNDER   32 8 30,00 11 6 9,50 35 3 34,25 13 4 12,00 91 21 85,75 397,545 19 22 24 28 264

23 0 MEHMET GÜNEYSULU   30 8 28,00 17 2 16,50 31 6 29,50 13 6 11,50 91 22 85,50 397,030 20 23 25 29 267

24 0 EGEMEN GÜNGÖR   31 9 28,75 11 8 9,00 37 1 36,75 12 5 10,75 91 23 85,25 396,148 21 24 26 30 272

25 0 ARAS BIYIKLI   32 6 30,50 15 3 14,25 31 3 30,25 11 4 10,00 89 16 85,00 395,135 22 25 27 31 275

26 0 ALİ GÜLÇUBUK   32 8 30,00 12 8 10,00 36 1 35,75 11 8 9,00 91 25 84,75 394,405 23 26 28 32 281

27 0 JİYAN YEŞİLTEPE   27 11 24,25 15 5 13,75 32 4 31,00 16 4 15,00 90 24 84,00 393,128 24 27 29 33 292

28 0 ERTUĞRUL ÇAKIR 12 31 9 28,75 14 5 12,75 35 4 34,00 11 9 8,75 91 27 84,25 393,048 3 28 30 34 293

29 0 METİN SAB   29 8 27,00 10 7 8,25 33 4 32,00 17 2 16,50 89 21 83,75 392,075 25 29 31 35 305

30 0 AYSU TURAN   31 9 28,75 11 4 10,00 35 0 35,00 11 4 10,00 88 17 83,75 391,588 26 30 32 36 308

31 0 SABRİ KAÇAN   30 8 28,00 16 4 15,00 29 4 28,00 13 6 11,50 88 22 82,50 387,970 27 31 33 37 335

32 0 EKREM BACANAK   29 7 27,25 14 3 13,25 33 3 32,25 10 3 9,25 86 16 82,00 386,468 28 32 35 39 346

33 0 YUSUF ADAŞ   29 9 26,75 12 5 10,75 33 2 32,50 13 5 11,75 87 21 81,75 385,878 29 33 36 40 351

34 0 YUSUF ADAŞ   29 9 26,75 12 5 10,75 33 2 32,50 13 5 11,75 87 21 81,75 385,878 29 33 36 40 351

35 0 YİĞİT ALİ GÜVEN   32 8 30,00 12 8 10,00 29 9 26,75 16 4 15,00 89 29 81,75 385,585 31 35 38 42 355

36 0 ELİF EYLÜL DURAN   29 9 26,75 12 5 10,75 35 2 34,50 11 7 9,25 87 23 81,25 384,268 32 36 39 44 366

37 0 ÇAĞAN ARDA AVŞAR   30 9 27,75 12 6 10,50 30 7 28,25 15 2 14,50 87 24 81,00 383,593 33 37 40 45 370

38 0 EGE KAAN ŞAHİN 12 29 11 26,25 14 5 12,75 30 5 28,75 14 4 13,00 87 25 80,75 382,973 4 38 41 46 372

39 0 MELİS İREM BALI   32 7 30,25 14 5 12,75 26 4 25,00 14 5 12,75 86 21 80,75 382,443 34 39 42 47 374

40 0 ALİHAN İŞLEK   32 6 30,50 13 6 11,50 29 7 27,25 12 5 10,75 86 24 80,00 380,065 35 40 43 48 389

41 0 DORUK DARAS   27 10 24,50 14 4 13,00 29 1 28,75 13 2 12,50 83 17 78,75 377,140 36 41 44 50 410

42 0 BERKAY URAL   34 6 32,50 14 5 12,75 24 4 23,00 11 2 10,50 83 17 78,75 376,020 37 42 45 52 419

43 0 FERİT KOBYA 11 35 4 34,00 12 4 11,00 25 6 23,50 11 3 10,25 83 17 78,75 375,815 1 43 46 53 421

44 0 BARAN SOYORAL 12 35 3 34,25 15 5 13,75 22 9 19,75 12 5 10,75 84 22 78,50 375,048 5 44 47 54 430

45 0 HASAN EREN UÇAR   26 12 23,00 14 4 13,00 29 5 27,75 15 4 14,00 84 25 77,75 374,375 38 45 48 57 436

46 0 YİĞİT ERGÜN   31 7 29,25 13 5 11,75 28 6 26,50 12 6 10,50 84 24 78,00 374,178 39 46 49 58 438

47 0 AHMET K YILDIZ   30 8 28,00 15 4 14,00 23 3 22,25 13 1 12,75 81 16 77,00 371,410 40 47 51 60 459

48 0 BADELAL KOYUNCU   30 9 27,75 11 9 8,75 29 2 28,50 12 3 11,25 82 23 76,25 369,118 41 48 52 61 471

                                                1 / 4



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,2 10,8 21,50 9,6 5,5 8,22 13,9 4,9 12,70 5,8 3,9 4,84 53,5 25,0 47,26 277,010

Okul Ortalaması 27,7 9,4 25,30 10,5 4,8 9,31 20,3 5,1 18,97 8,8 4,5 7,70 67,2 23,8 61,28 324,070

KATILIMLAR

49 0 SAMET UĞUR 12 30 8 28,00 7 8 5,00 30 3 29,25 14 5 12,75 81 24 75,00 365,370 6 49 55 65 511

50 0 ZÜMRA PHLVNĞ   29 10 26,50 11 5 9,75 28 7 26,25 13 3 12,25 81 25 74,75 364,790 42 50 56 66 519

51 0 ALPEREN SOFU   29 10 26,50 11 9 8,75 31 8 29,00 12 8 10,00 83 35 74,25 363,190 43 51 57 67 534

52 0 YAĞMUR GÜMÜŞ   32 5 30,75 12 2 11,50 22 4 21,00 11 2 10,50 77 13 73,75 361,148 44 52 59 69 561

53 0 DEFNE İNANCI   32 8 30,00 11 9 8,75 25 8 23,00 13 7 11,25 81 32 73,00 359,010 45 53 60 71 584

54 0 BERİL KURT   29 6 27,50 12 2 11,50 22 6 20,50 13 0 13,00 76 14 72,50 357,895 46 54 61 73 594

55 0 ALİ FATİH CANDAN   40 0 40,00 20 0 20,00 10 0 10,00 3 0 3,00 73 0 73,00 357,380 47 55 62 74 600

56 0 DAMLA ÖZÇELİK   28 10 25,50 15 4 14,00 27 3 26,25 8 6 6,50 78 23 72,25 357,140 48 56 63 75 604

57 0 NEHİR TİMUR   31 8 29,00 13 4 12,00 19 4 18,00 13 3 12,25 76 19 71,25 353,895 49 57 65 79 637

58 0 MİHRACE REİS   35 5 33,75 12 0 12,00 18 4 17,00 10 5 8,75 75 14 71,50 353,893 50 58 66 80 638

59 0 M BAHADIR SERİN 12 26 13 22,75 13 5 11,75 28 3 27,25 11 7 9,25 78 28 71,00 353,833 7 59 67 81 640

60 0 ALIŞ EFE   33 3 32,25 15 0 15,00 16 3 15,25 9 1 8,75 73 7 71,25 353,333 51 60 68 82 644

61 0 ZEYNEP ELKATMIŞ   29 10 26,50 13 2 12,50 23 0 23,00 8 0 8,00 73 12 70,00 350,275 52 61 69 83 686

62 0 YAREN AKTÜRK   29 9 26,75 11 5 9,75 24 4 23,00 11 3 10,25 75 21 69,75 349,578 53 62 70 84 700

63 0 EYLÜL DENİZ AKIN   28 10 25,50 12 5 10,75 26 4 25,00 9 6 7,50 75 25 68,75 346,610 54 63 71 87 732

64 0 İPEK ÖZGÜLER   29 10 26,50 11 6 9,50 24 6 22,50 11 3 10,25 75 25 68,75 346,590 55 64 72 88 735

65 0 SENA ATEŞ   34 5 32,75 9 0 9,00 26 1 25,75 2 2 1,50 71 8 69,00 346,183 56 65 73 89 742

66 0 AYŞE ÇAĞLAR   29 10 26,50 11 6 9,50 22 2 21,50 12 4 11,00 74 22 68,50 345,865 57 66 74 90 748

67 0 ECE SAVAŞIR 12 33 7 31,25 12 6 10,50 19 10 16,50 10 3 9,25 74 26 67,50 342,158 8 67 75 95 791

68 0 KEREM OCAKTAN   29 6 27,50 12 3 11,25 21 6 19,50 10 4 9,00 72 19 67,25 341,880 58 68 76 96 796

69 0 KAANBERK GÜNER   31 6 29,50 13 4 12,00 20 7 18,25 9 6 7,50 73 23 67,25 341,560 59 69 77 97 800

70 0 A ŞİMAL KARABULUT   28 9 25,75 16 1 15,75 18 4 17,00 10 6 8,50 72 20 67,00 341,333 60 70 78 98 801

71 0 ELİF TAYLAN   29 7 27,25 12 4 11,00 21 4 20,00 9 3 8,25 71 18 66,50 339,618 61 71 79 99 823

72 0 SALİH İNCİ   30 4 29,00 10 4 9,00 19 5 17,75 11 1 10,75 70 14 66,50 339,490 62 72 80 100 825

73 0 KAYRA ŞAHİN 12 27 11 24,25 7 7 5,25 24 3 23,25 14 3 13,25 72 24 66,00 338,698 9 73 81 101 832

74 0 KAYRA ŞAHİN 12 27 11 24,25 7 7 5,25 24 3 23,25 14 3 13,25 72 24 66,00 338,698 9 73 81 101 832

75 0 MUHAMMED OKUMUŞ   25 9 22,75 8 6 6,50 33 3 32,25 5 3 4,25 71 21 65,75 337,778 63 75 83 103 841

76 0 ASYA YILDIRIM   29 8 27,00 11 3 10,25 21 4 20,00 9 3 8,25 70 18 65,50 336,630 64 76 84 104 851

77 0 AZRA ÜÇÜNCÜ   30 7 28,25 11 6 9,50 20 6 18,50 10 4 9,00 71 23 65,25 335,743 65 77 85 106 856

78 0 BERFİN KALEM   32 7 30,25 14 3 13,25 14 5 12,75 10 6 8,50 70 21 64,75 333,953 66 78 87 108 877

79 0 ONUR SESSİZ   22 4 21,00 6 0 6,00 28 4 27,00 11 3 10,25 67 11 64,25 333,715 67 79 88 109 881

80 0 NAZLI YÜREK   32 8 30,00 9 6 7,50 22 6 20,50 8 6 6,50 71 26 64,50 333,150 68 80 89 110 891

81 0 TİMUR DÜNDAR   32 8 30,00 12 6 10,50 17 5 15,75 9 5 7,75 70 24 64,00 331,690 69 81 90 111 906

82 0 CEM ÇAPUT   32 7 30,25 9 5 7,75 20 5 18,75 8 3 7,25 69 20 64,00 331,638 70 82 91 112 907

83 0 SELİN YÜCEL   36 4 35,00 5 1 4,75 19 7 17,25 8 5 6,75 68 17 63,75 330,245 71 83 92 113 922

84 0 TARIK ALTUN   30 10 27,50 12 7 10,25 22 4 21,00 6 6 4,50 70 27 63,25 329,620 72 84 93 114 932

85 0 SEYFİ ALTINAY   27 11 24,25 14 4 13,00 24 5 22,75 5 8 3,00 70 28 63,00 329,228 73 85 94 115 941

86 0 SEZİN ŞENGÜL   26 13 22,75 13 7 11,25 20 10 17,50 12 6 10,50 71 36 62,00 326,703 74 86 95 116 978

87 0 YAĞMUR TÜMAY   28 12 25,00 9 9 6,75 26 5 24,75 6 2 5,50 69 28 62,00 326,210 75 87 96 117 983

88 0 DİLAY YÜCEL   29 11 26,25 11 3 10,25 22 4 21,00 5 6 3,50 67 24 61,00 322,948 76 88 97 119 1034

89 0 NİSA YILDIZ   29 11 26,25 13 3 12,25 15 6 13,50 10 6 8,50 67 26 60,50 321,638 77 89 99 121 1053

90 0 ERKİN TUNA ÇETİN   21 9 18,75 11 5 9,75 19 8 17,00 14 4 13,00 65 26 58,50 316,753 78 90 103 125 1134

91 0 DURU APAYDIN   28 12 25,00 9 11 6,25 19 10 16,50 12 5 10,75 68 38 58,50 315,850 79 91 104 126 1146

92 0 BURAK DÜZGÜN   30 7 28,25 13 4 12,00 20 8 18,00 3 10 0,50 66 29 58,75 315,773 80 92 105 127 1147

93 0 ZÜMRA YAŞLAK   32 6 30,50 13 3 12,25 13 4 12,00 5 5 3,75 63 18 58,50 314,855 81 93 106 128 1160

94 0 SUDE ÇÖLYARAN   29 5 27,75 7 5 5,75 18 5 16,75 8 1 7,75 62 16 58,00 313,863 82 94 107 129 1175

95 0 ÇAĞLA OCAKCI   29 8 27,00 11 6 9,50 13 4 12,00 10 3 9,25 63 21 57,75 313,265 83 95 108 130 1182

96 0 AZRA İÇTEN   32 7 30,25 10 6 8,50 19 7 17,25 3 5 1,75 64 25 57,75 312,543 84 96 109 131 1190
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 08 (KG00-SS.01DES28)169 195 305 3684

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,2 10,8 21,50 9,6 5,5 8,22 13,9 4,9 12,70 5,8 3,9 4,84 53,5 25,0 47,26 277,010

Okul Ortalaması 27,7 9,4 25,30 10,5 4,8 9,31 20,3 5,1 18,97 8,8 4,5 7,70 67,2 23,8 61,28 324,070

KATILIMLAR

97 0 CEYDA YAZICI   28 11 25,25 13 7 11,25 14 6 12,50 10 8 8,00 65 32 57,00 311,178 85 97 111 133 1210

98 0 MEHMET KAAN AKAR   23 11 20,25 16 2 15,50 17 7 15,25 7 5 5,75 63 25 56,75 310,983 86 98 112 134 1212

99 0 AYSU AZRA ÇALIK 12 28 6 26,50 9 4 8,00 17 1 16,75 6 3 5,25 60 14 56,50 309,395 11 99 113 137 1241

100 0 NURAY TİMUR   33 6 31,50 9 8 7,00 14 6 12,50 6 3 5,25 62 23 56,25 307,990 87 100 115 139 1266

101 0 ELA İNCİ ESİN 12 30 5 28,75 7 4 6,00 15 2 14,50 7 1 6,75 59 12 56,00 307,653 12 101 116 140 1270

102 0 ALARA BÖCEKLER   26 13 22,75 10 8 8,00 22 10 19,50 5 0 5,00 63 31 55,25 306,098 88 102 118 143 1294

103 0 DENİZ UĞURLU 12 27 11 24,25 8 2 7,50 19 7 17,25 7 3 6,25 61 23 55,25 305,953 13 103 119 145 1297

104 0 YAPRAK PULAT   28 12 25,00 10 7 8,25 17 3 16,25 8 9 5,75 63 31 55,25 305,835 89 104 120 146 1298

105 0 NİSANUR AYDIN   32 7 30,25 3 2 2,50 18 4 17,00 6 3 5,25 59 16 55,00 304,378 90 105 121 147 1328

106 0 CEREN KALEM   30 8 28,00 12 2 11,50 12 11 9,25 7 4 6,00 61 25 54,75 303,945 91 106 122 148 1333

107 0 TAHA KABADAYI 12 19 12 16,00 10 6 8,50 24 6 22,50 8 6 6,50 61 30 53,50 301,750 14 107 123 149 1369

108 0 ZEYNEP NAZ TÜRE   29 9 26,75 10 8 8,00 18 7 16,25 5 10 2,50 62 34 53,50 300,193 92 108 124 152 1395

109 0 IŞIL TAŞKIN   25 10 22,50 7 3 6,25 20 7 18,25 6 2 5,50 58 22 52,50 297,845 93 109 125 154 1444

110 101 MUSTAFA BÖRKLÜ   28 8 26,00 5 5 3,75 19 9 16,75 8 8 6,00 60 30 52,50 297,410 94 110 126 156 1453

111 0 ARDA ARIMAN   29 9 26,75 7 7 5,25 17 6 15,50 7 9 4,75 60 31 52,25 296,508 95 111 127 158 1469

112 0 MERVE ARSLAN   30 6 28,50 3 3 2,25 19 3 18,25 4 4 3,00 56 16 52,00 295,455 96 112 129 160 1495

113 0 NEVA BOLACA   26 9 23,75 7 2 6,50 16 5 14,75 7 4 6,00 56 20 51,00 293,173 97 113 130 162 1539

114 0 HATİCE AYDEMİR   24 13 20,75 7 4 6,00 20 4 19,00 7 8 5,00 58 29 50,75 292,768 98 114 131 163 1546

115 0 BERK GÜNEY   32 8 30,00 12 7 10,25 6 3 5,25 7 6 5,50 57 24 51,00 292,340 99 115 132 164 1553

116 0 YUSUF BAYINDIR   28 12 25,00 13 5 11,75 8 3 7,25 8 5 6,75 57 25 50,75 292,285 100 116 133 165 1554

117 0 ECE ELBEYOĞLU   17 1 16,75 3 1 2,75 22 2 21,50 10 4 9,00 52 8 50,00 291,183 101 117 135 169 1577

118 0 AZRA KARPUZCU   30 7 28,25 9 5 7,75 11 2 10,50 3 1 2,75 53 15 49,25 287,173 102 118 136 170 1640

119 0 EGE OTHAN 12 20 15 16,25 13 6 11,50 16 4 15,00 8 10 5,50 57 35 48,25 285,823 15 119 137 173 1660

120 0 EFE GÜLER 12 19 11 16,25 11 4 10,00 19 8 17,00 7 8 5,00 56 31 48,25 285,803 16 120 138 174 1662

121 0 YAĞIZ ÖZBAKIR   27 9 24,75 12 7 10,25 11 6 9,50 5 4 4,00 55 26 48,50 285,413 103 121 139 175 1672

122 0 DURU ERDEM   24 9 21,75 12 5 10,75 12 3 11,25 5 3 4,25 53 20 48,00 284,303 104 122 140 176 1691

123 0 İKLİM ŞİMŞEK   27 12 24,00 10 6 8,50 10 4 9,00 8 6 6,50 55 28 48,00 284,100 105 123 141 177 1696

124 0 GÜNEY ACAR 12 27 9 24,75 11 6 9,50 11 8 9,00 6 6 4,50 55 29 47,75 283,168 17 124 142 179 1714

125 0 OĞULCAN AKÜLKER   23 9 20,75 7 3 6,25 16 9 13,75 7 2 6,50 53 23 47,25 282,258 106 125 143 180 1734

126 0 EFE TAKUR   17 10 14,50 8 3 7,25 20 4 19,00 6 3 5,25 51 20 46,00 279,245 107 126 144 182 1784

127 0 ARİFENUR DEMİR   28 11 25,25 14 5 12,75 5 7 3,25 6 4 5,00 53 27 46,25 278,593 108 127 145 183 1804

128 0 NEHİR CEYHAN 12 28 8 26,00 13 4 12,00 7 2 6,50 2 1 1,75 50 15 46,25 278,365 18 128 146 184 1808

129 0 ELİF GÖL   25 10 22,50 5 11 2,25 19 13 15,75 7 6 5,50 56 40 46,00 278,215 109 129 147 185 1813

130 0 ADA AŞCIOĞLU   28 9 25,75 2 4 1,00 17 9 14,75 5 2 4,50 52 24 46,00 277,753 110 130 148 186 1819

131 0 DAVUT HALİLOĞULLA   29 9 26,75 16 2 15,50 1 2 0,50 3 1 2,75 49 14 45,50 276,043 111 131 149 189 1855

132 0 ASLI NUR OTCU   28 7 26,25 6 2 5,50 10 5 8,75 5 1 4,75 49 15 45,25 275,433 112 132 150 190 1868

133 0 KAYRA BAYCAN   24 14 20,50 11 5 9,75 9 6 7,50 7 1 6,75 51 26 44,50 273,995 113 133 151 191 1891

134 0 ECE ATAMER   23 14 19,50 12 5 10,75 8 7 6,25 8 8 6,00 51 34 42,50 268,055 114 134 154 197 2014

135 0 MERTALİ EVGİN 12D 22 9 19,75 7 4 6,00 13 3 12,25 5 5 3,75 47 21 41,75 265,668 1 135 155 201 2060

136 0 SALİH EGE SEFA   29 9 26,75 7 7 5,25 11 10 8,50 1 0 1,00 48 26 41,50 263,893 115 136 156 202 2105

137 0 EMİR YILDIZ   26 14 22,50 11 4 10,00 5 3 4,25 6 6 4,50 48 27 41,25 263,830 116 137 157 203 2108

138 0 ZEYNEP ÇOLAK 12 21 16 17,00 14 5 12,75 10 5 8,75 2 1 1,75 47 27 40,25 261,415 19 138 158 205 2160

139 0 DURU YAŞRIN   22 14 18,50 2 3 1,25 15 6 13,50 8 7 6,25 47 30 39,50 259,135 117 139 159 206 2203

140 0 ZEYNEP DEMİRBİLEK   27 12 24,00 6 8 4,00 11 12 8,00 6 9 3,75 50 41 39,75 259,075 118 140 160 207 2207

141 0 ÖZGÜR TÜRKÖLMEZ   27 12 24,00 16 7 14,25 43 19 38,25 254,395 119 141 162 216 2319

142 0 ECRİN DEMİREL 11B 12 14 8,50 12 7 10,25 15 10 12,50 8 8 6,00 47 39 37,25 253,630 1 142 163 218 2341

143 0 ŞEBNEM SEYDİ   22 18 17,50 17 3 16,25 3 4 2,00 5 13 1,75 47 38 37,50 253,045 120 143 164 219 2352

144 0 BEYZA TERZİ   23 16 19,00 5 5 3,75 9 6 7,50 8 4 7,00 45 31 37,25 252,305 121 144 165 221 2366
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,2 10,8 21,50 9,6 5,5 8,22 13,9 4,9 12,70 5,8 3,9 4,84 53,5 25,0 47,26 277,010

Okul Ortalaması 27,7 9,4 25,30 10,5 4,8 9,31 20,3 5,1 18,97 8,8 4,5 7,70 67,2 23,8 61,28 324,070

KATILIMLAR

145 0 BERK BESNİLİ 12 24 14 20,50 1 3 0,25 13 8 11,00 6 4 5,00 44 29 36,75 250,520 20 145 166 224 2397

146 0 NİSA NUR ZERENÜZ   21 16 17,00 12 4 11,00 7 7 5,25 4 6 2,50 44 33 35,75 247,855 122 146 167 228 2459

147 0 KÜBRA ÖZLÜ   21 15 17,25 10 4 9,00 8 4 7,00 3 4 2,00 42 27 35,25 246,293 123 147 168 230 2488

148 0 MEDVAN YILMAZ   28 7 26,25 3 4 2,00 7 3 6,25 1 1 0,75 39 15 35,25 245,073 124 148 169 231 2516

149 0 ELİF ECE KIRKGÖZ   25 11 22,25 10 8 8,00 5 8 3,00 4 9 1,75 44 36 35,00 244,878 125 149 170 232 2522

150 0 DİCLE YILMAZ   21 16 17,00 8 3 7,25 10 12 7,00 4 4 3,00 43 35 34,25 243,345 126 150 171 233 2559

151 0 OZAN ŞEKER   22 10 19,50 5 3 4,25 8 5 6,75 5 5 3,75 40 23 34,25 243,050 127 151 172 234 2567

152 0 SÜMEYYE ÜLKÜSEVEN   24 6 22,50 6 6 4,50 6 7 4,25 3 0 3,00 39 19 34,25 242,630 128 152 173 235 2577

153 0 ONUR KALA 12 21 11 18,25 8 5 6,75 9 6 7,50 2 9 -0,25 40 31 32,25 237,013 21 153 174 241 2690

154 0 SUDENAZ YEL   23 13 19,75 8 8 6,00 5 6 3,50 2 0 2,00 38 27 31,25 233,888 129 154 177 245 2755

155 0 DURU GÜRSOY   25 12 22,00 3 6 1,50 8 5 6,75 2 4 1,00 38 27 31,25 233,555 130 155 178 247 2759

156 0 NAZLI TATLI   23 12 20,00 8 4 7,00 2 5 0,75 4 7 2,25 37 28 30,00 230,090 131 156 179 252 2826

157 0 BURHAN ALICI   19 13 15,75 0 1 -0,25 13 6 11,50 2 2 1,50 34 22 28,50 226,083 132 157 181 259 2889

158 0 DURU DEMİRKILIÇ   18 14 14,50 8 8 6,00 3 4 2,00 7 6 5,50 36 32 28,00 224,895 133 158 182 260 2913

159 0 ADEM EFE DEMİROV   20 19 15,25 10 5 8,75 4 3 3,25 34 27 27,25 222,313 134 159 183 261 2949

160 0 TUNA ATA 12 18 15 14,25 8 11 5,25 8 6 6,50 34 32 26,00 218,928 22 160 184 264 2979

161 0 SEMİH DOĞANAY   15 24 9,00 3 17 -1,25 21 11 18,25 3 17 -1,25 42 69 24,75 215,525 135 161 185 270 3032

162 0 YAĞIZEFE BİLGEN   18 15 14,25 6 6 4,50 7 9 4,75 3 8 1,00 34 38 24,50 214,178 136 162 186 271 3049

163 0 ELİFGÜL GÖKBULUT   22 16 18,00 7 12 4,00 2 4 1,00 3 6 1,50 34 38 24,50 213,710 137 163 187 273 3053

164 0 EFEHAN AKKAYA   18 20 13,00 10 10 7,50 28 30 20,50 202,220 138 164 188 278 3190

165 0 TUANNA BAL 12 15 17 10,75 2 6 0,50 7 12 4,00 6 7 4,25 30 42 19,50 199,663 23 165 189 279 3222

166 0 ŞAHİN TEZAY   15 10 12,50 5 11 2,25 4 5 2,75 24 26 17,50 193,335 139 166 191 281 3279

167 0 BERİL ERDİM   9 14 5,50 1 3 0,25 8 6 6,50 4 5 2,75 22 28 15,00 186,695 140 167 193 284 3325

168 0 NURTEN TATLI   16 22 10,50 6 13 2,75 0 8 -2,00 6 11 3,25 28 54 14,50 184,555 141 168 194 285 3342

169 0 NİSA ESMERAY   11 27 4,25 0 17 -4,25 2 10 -0,50 13 54 -0,50 139,918 142 169 195 302 3543
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SINAV SONUÇ BELGESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 08 (KG00-SS.01DES28)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,333 277,010 60 70 78 98 801

Puanı Hesaplanan: 169 195 302 3555

Katılımlar: 142 169 195 305 3684

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,58 25,30 21,50

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,00 2,04 1,72

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,83 1,84 1,68

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,73 2,64 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,89 2,79 2,60

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 9,45 9,31 8,22

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,30 15,27 10,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,71 3,70 2,01

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 19,02 18,97 12,70

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,82 1,85 0,93

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,38 3,39 2,29

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,47 2,46 1,62

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,67 7,70 4,84

Toplam: 120 72 20 67,00 56 61,72 61,28 47,19

TYT Türkçe EcED CCD bBeADCBEcDABdDDEEAACCeEdEBeA Be

Cevap Anahtarı B EAEDBCCDCABBADCBEBDABEDDEEAACCDEAEBCABBA

TYT Sosyal CdDDAC E ACEDCABDAB 

Cevap Anahtarı B CBDDACAEBACEDCABDABE

TYT Matematik  DdEACDEDCa  C ACDDb  BaC  BA   C       

Cevap Anahtarı B DDCEACDEDCDBCCAACDDCCBBDCABBAECDCDCEBCBC

TYT Fen Aabe d  CEB dDCEACaB

Cevap Anahtarı B ACEDBCDDCEBAEDCEACDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 13 5 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
MUTLAK DEĞER 2 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 2 69
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100


