
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME KULUBÜ)24 24 501 16246

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,2 10,3 23,59 10,8 5,2 9,51 10,4 3,7 9,47 5,9 4,3 4,81 53,2 23,4 47,38 283,250

Okul Ortalaması 33,0 6,5 31,33 15,5 3,8 14,60 28,4 3,0 27,66 16,0 3,3 15,17 92,9 16,6 88,76 407,620

KATILIMLAR

1 0 BERAT YAĞIZ CANPOLAT12 37 3 36,25 18 2 17,50 39 1 38,75 18 2 17,50 112 8 110,00 470,224 1 1 1 1 17

2 0 ŞEVVAL İŞÇİ 12 35 5 33,75 17 3 16,25 36 4 35,00 20 0 20,00 108 12 105,00 456,182 2 2 2 2 60

3 0 ZEYNEP DEMİRÖRS   36 4 35,00 14 6 12,50 39 1 38,75 19 1 18,75 108 12 105,00 455,840 1 3 3 3 64

4 0 ZEYNEP DİLA ABAY 12C 37 3 36,25 14 5 12,75 36 1 35,75 19 1 18,75 106 10 103,50 451,433 1 4 4 4 82

5 0 ECE M ÖKSÜZOĞLU 12 32 8 30,00 18 2 17,50 38 2 37,50 17 3 16,25 105 15 101,25 444,454 3 5 5 5 115

6 0 YİĞİT ERGÜN   37 3 36,25 19 1 18,75 30 2 29,50 16 4 15,00 102 10 99,50 438,964 2 6 6 7 148

7 0 ÇAĞAN ARDA AVŞAR   36 4 35,00 17 2 16,50 32 3 31,25 16 2 15,50 101 11 98,25 435,414 3 7 7 8 172

8 0 EDA TOPKAYA 12 36 3 35,25 17 2 16,50 30 2 29,50 17 2 16,50 100 9 97,75 434,170 4 8 8 9 181

9 0 OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 12A 31 9 28,75 14 6 12,50 38 2 37,50 19 1 18,75 102 18 97,50 434,006 1 9 9 10 183

10 0 ERAY TOYLA N   32 8 30,00 18 2 17,50 36 4 35,00 16 4 15,00 102 18 97,50 433,206 4 10 10 11 196

11 0 JİYAN YEŞİLTEPE   31 9 28,75 18 2 17,50 33 6 31,50 18 2 17,50 100 19 95,25 427,201 5 11 11 12 267

12 0 MERT RUHİ ÖNDER   32 8 30,00 16 4 15,00 32 4 31,00 18 2 17,50 98 18 93,50 422,032 6 12 12 14 341

13 0 ALİHAN İŞLEK   33 7 31,25 18 2 17,50 26 2 25,50 19 1 18,75 96 12 93,00 420,855 7 13 13 15 358

14 0 ALİ GÜLÇUBUK   34 6 32,50 15 5 13,75 28 5 26,75 16 4 15,00 93 20 88,00 405,329 8 14 14 18 655

15 0 HASAN EREN UÇAR 12Ş 29 10 26,50 17 3 16,25 29 2 28,50 17 2 16,50 92 17 87,75 405,062 1 15 15 20 660

16 0 NURDAN TORNACI   29 9 26,75 14 2 13,50 32 2 31,50 15 4 14,00 90 17 85,75 398,619 9 16 16 25 840

17 0 SABRİ KAÇAN 12 32 8 30,00 17 3 16,25 20 3 19,25 17 3 16,25 86 17 81,75 387,393 5 17 17 35 1153

18 0 EKREM BAKİ BACANAK   32 7 30,25 16 4 15,00 28 2 27,50 11 7 9,25 87 20 82,00 386,548 10 18 18 36 1174

19 0 AHMET KEREM YILDIZ   36 4 35,00 16 4 15,00 18 1 17,75 15 5 13,75 85 14 81,50 386,006 11 19 19 37 1198

20 0 BADELAL KOYUNCU   33 6 31,50 11 5 9,75 18 3 17,25 18 2 17,50 80 16 76,00 370,751 12 20 20 46 1830

21 0 YİĞİT GÜVEN   34 6 32,50 11 8 9,00 23 7 21,25 14 6 12,50 82 27 75,25 367,418 13 21 21 54 1973

22 0 EGEMEN GÜNGÖR   32 6 30,50 14 6 12,50 18 3 17,25 13 7 11,25 77 22 71,50 356,243 14 22 22 73 2498

23 0 YUSUF EREN KOÇOĞLU  M 28 9 25,75 12 6 10,50 16 10 13,50 11 8 9,00 67 33 58,75 318,501 1 23 23 155 4808

24 0 SİNAN METE ÖZÇELİK  M 27 11 24,25 12 5 10,75 7 1 6,75 5 7 3,25 51 24 45,00 277,023 2 24 24 269 8563
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