
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME66 83 944 4189

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,09 5 4 3,52 6 3 5,02 4 4 3,08 9 8 6,51 8 10 4,78 43 36 31,00 298,530

Okul Ortalaması 14 5 12,46 6 3 4,74 7 2 6,39 6 3 5,31 12 6 10,03 11 8 8,37 56 27 47,30 354,750

KATILIMLAR

1 0 ELİF DURLAK  18 2 17,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 18 2 17,33 18 2 17,33 78 12 74,00 452,276 1 1 2 50 93
% 2,22

2 0 OSMAN BERTAN  17 1 16,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 17 3 16,00 19 1 18,67 77 11 73,35 449,698 2 2 3 54 102
% 2,43

3 0 ÇAĞAN DEĞER  19 0 19,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 3 15,00 16 4 14,67 79 9 76,01 447,254 3 3 4 62 118
% 2,82

4 0 MER *M BİLİCİ  19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 18 2 17,33 14 6 12,00 75 15 70,00 438,421 4 4 5 102 191
% 4,56

5 0 AYŞE PELİN COŞKUN  18 2 17,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 15 4 13,67 17 2 16,33 74 14 69,33 431,638 5 5 6 128 241
% 5,75

6 0 SENA KOLAK  17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 20 0 20,00 12 8 9,33 74 16 68,66 431,105 6 6 7 133 252
% 6,02

7 147 FATOŞ ALKAN 7F 19 1 18,67 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 12 8 9,33 74 16 68,67 429,413 1 7 8 141 273
% 6,52

8 0 KEREM ATEŞ  18 1 17,67 8 1 7,67 8 1 7,67 8 2 7,33 16 2 15,33 14 4 12,67 72 11 68,34 427,912 7 8 9 148 295
% 7,04

9 0 YUSUF GERÇEK  14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 17 3 16,00 17 3 16,00 73 17 67,33 421,284 8 9 10 177 370
% 8,83

10 0 ALYA KUĞU  18 2 17,33 3 7 0,67 8 2 7,33 7 3 6,00 18 2 17,33 14 5 12,33 68 21 60,99 419,759 9 10 11 183 382
% 9,12

11 0 KERE  TANRIVERDİ 7 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 16 4 14,67 15 5 13,33 72 18 66,00 419,507 1 11 12 184 383
% 9,14

12 0 YAVUZ SELİM YEŞİLDAL 18 2 17,33 5 5 3,33 8 2 7,33 10 0 10,00 15 5 13,33 15 5 13,33 71 19 64,65 415,853 10 12 13 199 416
% 9,93

13 1 YUSUF EMRE SÜLEYMANO7C 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 15 5 13,33 15 5 13,33 72 18 65,99 415,754 1 13 14 200 419
% 10

14 0 HÜSEYİN KAAM ŞENCAN 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 15 5 13,33 15 5 13,33 74 16 68,66 413,759 11 14 15 211 441
% 11

15 0 NEHİR TANSUYU  18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 6 11,00 14 6 12,00 73 16 67,67 411,505 12 15 16 220 468
% 11

16 0 EMİR EFE GÜRKAN 7 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 14 6 12,00 15 5 13,33 71 19 64,66 409,605 2 16 17 228 491
% 12

17 0 BERİL SİNEM KARAMAN7 20 0 20,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 13 5 11,33 14 6 12,00 68 20 61,32 409,067 3 17 18 231 497
% 12

18 0 MELİSA SOYYİĞİT 7 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 15 5 13,33 11 8 8,33 69 20 62,33 405,628 4 18 19 243 530
% 13

19 0 KUTAY ATILGAN  13 7 10,67 10 0 10,00 7 1 6,67 9 1 8,67 15 5 13,33 16 3 15,00 70 17 64,34 403,228 13 19 20 259 564
% 13

20 0 ZEYNEPİREM MEMİŞOĞLU 17 3 16,00 5 5 3,33 9 1 8,67 3 7 0,67 14 5 12,33 16 4 14,67 64 25 55,67 399,068 14 20 21 279 615
% 15

21 0 YAVUZSELİM ULU 7 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 16 4 14,67 12 7 9,67 67 22 59,68 398,109 5 21 22 282 626
% 15

22 0 ABDURRAHİM KÖZ  15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 15 5 13,33 15 5 13,33 65 25 56,65 393,830 15 22 23 295 667
% 16

23 0 RÜZGAR YILDIRIM  16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 16 4 14,67 11 9 8,00 66 24 58,00 390,859 16 23 24 310 699
% 17

24 0 KABUCU YUSUF  15 3 14,00 5 5 3,33 8 0 8,00 8 2 7,33 15 4 13,67 13 7 10,67 64 21 57,00 390,462 17 24 25 312 704
% 17

25 0 ELİF ÖZTÜRK  15 5 13,33 8 2 7,33 6 3 5,00 8 2 7,33 14 6 12,00 13 7 10,67 64 25 55,66 381,466 18 25 26 342 809
% 19

26 0 ZEYNEP ECE BATTAL  17 3 16,00 3 7 0,67 8 2 7,33 7 3 6,00 14 6 12,00 12 8 9,33 61 29 51,33 377,906 19 26 27 357 853
% 20

27 0 DERİN DEMİRALP  17 2 16,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 12 5 10,33 11 9 8,00 63 23 55,33 377,366 20 27 28 362 862
% 21

28 0 GÜNEŞ GÜRBÜZ  15 4 13,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 1 7,67 13 6 11,00 12 7 9,67 63 23 55,34 376,760 21 28 29 366 870
% 21

29 0 EYLÜL TÜRK  11 8 8,33 7 2 6,33 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 10 9 7,00 64 22 56,66 375,758 22 29 30 371 884
% 21

30 0 BADE FARSAK  15 4 13,67 5 4 3,67 5 2 4,33 3 6 1,00 16 3 15,00 12 7 9,67 56 26 47,34 375,595 23 30 31 374 888
% 21

31 0 ÖMER GÜNDOĞDU  18 2 17,33 6 2 5,33 5 4 3,67 6 3 5,00 10 8 7,33 14 5 12,33 59 24 50,99 373,307 24 31 32 382 918
% 22

32 0 KAZIM ÇINAR ŞAHİN  12 8 9,33 4 6 2,00 8 2 7,33 6 4 4,67 18 2 17,33 11 9 8,00 59 31 48,66 370,307 25 32 34 392 964
% 23

33 0 BEYZA KARACASU  19 1 18,67 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 12 8 9,33 9 11 5,33 62 28 52,67 369,521 26 33 35 394 974
% 23
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34 0 DİLŞAT SEKER  16 3 15,00 8 1 7,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 6 9,00 9 5 7,33 61 18 55,00 368,308 27 34 36 400 986
% 24

35 99999 HASAN YKT  14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 12 8 9,33 14 5 12,33 61 28 51,66 367,591 28 35 37 401 992
% 24

36 0 ÇINAR ASEFOĞLU  18 2 17,33 8 1 7,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 9 5,00 11 9 8,00 62 24 54,00 361,955 29 36 38 421 1050
% 25

37 0 ZEYNEP ÖZDİNÇ  15 4 13,67 5 4 3,67 8 2 7,33 6 2 5,33 13 5 11,33 10 9 7,00 57 26 48,33 360,324 30 37 39 424 1075
% 26

38 0 HAKAN EROL  14 6 12,00 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 13 7 10,67 14 6 12,00 56 34 44,67 359,458 31 38 40 427 1086
% 26

39 0 AHMET ÇINAR UÇAR  13 6 11,00 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 13 6 11,00 11 9 8,00 60 28 50,67 358,165 32 39 41 431 1098
% 26

40 0 BEREN TURNA  16 4 14,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 11 9 8,00 11 9 8,00 59 31 48,67 355,246 33 40 42 440 1136
% 27

41 0 NEHİR ADA GÜLER 7 9 10 5,67 4 6 2,00 8 2 7,33 9 1 8,67 16 3 15,00 11 9 8,00 57 31 46,67 350,560 6 41 43 456 1195
% 29

42 0 HEVAL BERFİN YILMAZ 17 2 16,33 6 2 5,33 8 2 7,33 6 3 5,00 7 10 3,67 12 7 9,67 56 26 47,33 348,507 34 42 44 465 1228
% 29

43 0 ÖME  ASAF GÖZTAŞI  13 7 10,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 13 7 10,67 10 10 6,67 56 34 44,68 344,206 35 43 46 479 1279
% 31

44 0 CEYLİN SENA ATEŞ  17 3 16,00 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 14 1,33 11 9 8,00 57 33 46,00 334,305 36 44 48 511 1431
% 34

45 0 OĞUZSOY ZEYNEP  13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 9 11 5,33 12 8 9,33 50 40 36,67 321,326 37 45 49 543 1594
% 38

46 0 FATIMA KAYRA ÖLMEZ 10 8 7,33 9 1 8,67 8 1 7,67 8 2 7,33 7 9 4,00 10 9 7,00 52 30 42,00 312,652 38 46 51 569 1709
% 41

47 0 DENİZ POLAT  16 4 14,67 4 1 3,67 3 1 2,67 2 2 1,33 3 1 2,67 10 7 7,67 38 16 32,68 312,269 39 47 52 571 1716
% 41

48 0 ZEYNEP      ASİL 7 10 10 6,67 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 11 9 8,00 8 11 4,33 50 39 36,99 308,241 7 48 53 579 1770
% 42

49 0 HÜMA DEDELER  15 5 13,33 2 1 1,67 4 3 3,00 1 4 -0,33 8 4 6,67 6 7 3,67 36 24 28,01 304,358 40 49 54 586 1824
% 44

50 853 CEYDA ÇELİK 7C 15 5 13,33 6 4 4,67 3 7 0,67 8 2 7,33 11 9 8,00 4 16 -1,33 47 43 32,67 303,766 2 50 55 587 1830
% 44

51 0 ALPEREN ALP 7 12 7 9,67 3 4 1,67 6 3 5,00 3 6 1,00 9 7 6,67 7 10 3,67 40 37 27,68 294,975 8 51 56 617 1967
% 47

52 0 AYLİN PEHLİVANOĞLU  8 7 5,67 4 4 2,67 5 2 4,33 10 0 10,00 10 4 8,67 5 10 1,67 42 27 33,01 294,323 41 52 57 618 1972
% 47

53 0 YİĞİTKONURALP  8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 10 10 6,67 11 9 8,00 42 48 26,00 287,632 42 53 58 634 2069
% 49

54 1167 ALİEMİR ÇETİNK* A 7H 11 9 8,00 1 9 -2,00 5 3 4,00 5 3 4,00 13 6 11,00 3 13 -1,33 38 43 23,67 285,186 1 54 59 638 2105
% 50

55 0 YAKUP SÖKER  7 9 4,00 6 4 4,67 7 3 6,00 3 6 1,00 11 8 8,33 6 12 2,00 40 42 26,00 279,942 43 55 61 653 2186
% 52

56 0 EMİR AKBAL  12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 1 16 -4,33 11 9 8,00 45 42 31,00 277,237 44 56 63 661 2223
% 53

57 0 ELA ÖZÇELİK  9 10 5,67 3 3 2,00 8 1 7,67 4 5 2,33 7 9 4,00 6 8 3,33 37 36 25,00 272,360 45 57 64 679 2300
% 55

58 0 ALPEREN ÇAĞRI TOK  2 5 0,33 0 2 -0,67 2 1 1,67 2 3 1,00 11 3 10,00 9 8 6,33 26 22 18,66 272,357 46 58 65 680 2301
% 55

59 0 AZRA BÖREK 7B 11 7 8,67 4 6 2,00 7 2 6,33 3 6 1,00 7 10 3,67 5 14 0,33 37 45 22,00 267,004 1 59 66 694 2394
% 57

60 0 TUANA ACET  11 7 8,67 3 7 0,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 10 0,67 6 10 2,67 37 41 23,34 265,267 47 60 67 697 2418
% 58

61 0 CEYLİN DEDELER 7 13 5 11,33 4 4 2,67 2 4 0,67 6 6 4,00 3 13 -1,33 28 32 17,34 262,383 9 61 68 706 2478
% 59

62 0 EYLÜL ÖZÇEIİK  8 9 5,00 0 2 -0,67 7 2 6,33 3 6 1,00 9 7 6,67 3 9 0,00 30 35 18,33 259,932 48 62 69 713 2526
% 60

63 0 SEMİNA KIRAYLARR  3 2 2,33 1 1 0,67 2 0 2,00 3 4 1,67 7 4 5,67 16 11 12,34 240,240 49 63 74 760 2916
% 70

64 0 MİNA ARSLAN  10 9 7,00 5 5 3,33 2 4 0,67 3 6 1,00 4 11 0,33 24 35 12,33 238,381 50 64 75 763 2946
% 70

65 0 YAKUP ERTEM 7 9 10 5,67 3 5 1,33 4 4 2,67 2 6 0,00 4 9 1,00 3 13 -1,33 25 47 9,34 226,494 10 65 78 807 3222
% 77

66 0 YÜSRANUR GÜNDOĞDU 6 13 1,67 1 6 -1,00 5 4 3,67 2 7 -0,33 6 12 2,00 4 13 -0,33 24 55 5,68 215,860 51 66 80 844 3465
% 83
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