
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ KAFA DENGİ 11 SINIF DES 02 (KÇ00-11.01DES22) 77 77 77 1032

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,6 8,6 6,43 7,4 6,3 5,80 10,1 5,9 8,62 9,9 7,7 7,99 36,0 28,5 28,84 198,150 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 2,4 1,3 2,04 1,8 0,6 1,62 18,0 5,3 16,66 19,4 8,4 17,33 41,6 15,6 37,65 216,360 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 AHMET DEMİRCİ   35 5 33,75 38 2 37,50 73 7 71,25 303,763 1 1 6 109,246 5 13 636 458,966 1 1 6 277,733 3 4 56

2 0 IRMAK ŞEN   36 0 36,00 33 4 32,00 69 4 68,00 296,272 2 2 7 109,246 5 13 636 444,273 2 2 7 288,600 1 1 22

3 0 METE BOZDAĞ   34 3 33,25 35 5 33,75 69 8 67,00 294,071 3 3 8 109,246 5 13 636 438,542 3 3 8 275,318 4 6 64

4 0 TUANA OCAK 11 34 2 33,50 34 5 32,75 68 7 66,25 292,350 1 4 9 109,246 9 13 636 435,334 1 4 9 276,525 2 5 57

5 0 EGE EYMEN TOPAL   33 4 32,00 33 7 31,25 66 11 63,25 285,543 4 5 30 109,246 5 13 636 418,369 4 6 41 269,280 6 8 68

6 0 HİDAYET ERMİŞ 11 35 4 34,00 30 3 29,25 65 7 63,25 285,483 2 6 31 109,246 9 13 636 419,923 2 5 30 278,940 1 2 54

7 0 BURAK ULUTAŞ   34 6 32,50 32 7 30,25 66 13 62,75 284,386 5 7 37 109,246 5 13 636 417,819 5 7 42 271,695 5 7 67

8 0 SÜMEYYE TOPALOĞLU   34 0 34,00 28 2 27,50 62 2 61,50 281,486 6 8 48 109,246 5 13 636 413,390 6 8 43 278,940 2 2 54

9 0 AHMET BERTAN 11 29 2 28,50 32 6 30,50 61 8 59,00 275,941 3 9 64 109,246 9 13 636 399,308 3 9 54 252,375 9 17 108

10 0 İBRAHİM YURTSEVER 11 32 3 31,25 28 4 27,00 60 7 58,25 274,146 4 10 66 109,246 9 13 636 395,689 4 10 55 265,658 3 9 69

11 0 ECE BEYHAN   29 10 26,50 31 7 29,25 3 1 2,75 63 18 58,50 271,329 7 11 74 381,662 1 1 6 126,072 42 73 677 255,256 8 15 100

12 0 BORA TANER   4 1 3,75 24 4 23,00 30 5 28,75 58 10 55,50 267,636 8 12 84 127,527 4 11 555 363,871 10 20 85 243,818 13 24 139

13 0 ASLI PULGU 11 31 4 30,00 27 8 25,00 58 12 55,00 266,760 5 13 86 109,246 9 13 636 384,093 5 11 66 259,620 4 11 82

14 0 NAZ AKDEMİR   26 4 25,00 30 1 29,75 56 5 54,75 266,339 9 14 87 109,246 5 13 636 378,574 7 12 67 235,470 14 27 155

15 0 İDİL ÇİL 11 29 3 28,25 27 6 25,50 56 9 53,75 263,958 6 15 94 109,246 9 13 636 377,316 6 13 68 251,168 10 19 110

16 0 KÜBRA BEGÜM UYSAL 11 30 3 29,25 25 4 24,00 55 7 53,25 262,786 7 16 98 109,246 9 13 636 372,568 7 14 74 255,998 7 14 92

17 0 ALARA ATASOY 11 29 4 28,00 27 9 24,75 56 13 52,75 261,681 8 17 104 109,246 9 13 636 369,475 8 15 80 249,960 11 20 112

18 0 AFFAN KUYUMCU 11 29 10 26,50 30 10 27,50 2 8 0,00 61 28 54,00 261,186 9 18 105 373,594 1 2 7 112,715 32 74 807 241,973 12 25 142

19 0 KIVANÇ ASLAN 11 23 2 22,50 31 5 29,75 54 7 52,25 260,704 10 19 106 109,246 9 13 636 367,191 9 17 82 223,395 14 32 227

20 0 KEMAL UTKU ONAY   29 5 27,75 26 6 24,50 55 11 52,25 260,547 10 20 108 109,246 5 13 636 368,532 8 16 81 248,753 10 21 119

21 0 İNCİ DERİN   26 7 24,25 29 7 27,25 55 14 51,50 258,939 11 21 111 109,246 5 13 636 365,332 9 18 83 231,848 15 28 168

22 0 EMİR ALP OTU 11 31 5 29,75 24 9 21,75 55 14 51,50 258,774 11 22 112 109,246 9 13 636 365,010 10 19 84 258,413 5 12 83

23 0 EFE ACAR   28 4 27,00 26 9 23,75 54 13 50,75 257,143 12 23 115 109,246 5 13 636 362,401 11 21 86 245,130 12 23 132

24 0 FEYZA KARADAĞ 11 27 7 25,25 27 8 25,00 54 15 50,25 256,054 12 24 118 109,246 9 13 636 359,881 11 22 87 236,678 13 26 153

25 0 MUSA BAYBARS KISA 11 22 6 20,50 31 6 29,50 53 12 50,00 255,625 13 25 126 109,246 9 13 636 358,312 12 23 93 213,735 17 38 284

26 0 YUSUF ERTEM   32 4 31,00 21 10 18,50 53 14 49,50 254,168 13 26 127 109,246 5 13 636 353,758 12 24 95 264,450 7 10 75

27 0 CAĞLAR YILMAZ   22 7 20,25 30 7 28,25 52 14 48,50 252,207 14 27 131 109,246 5 13 636 349,977 13 25 96 212,528 22 39 295

28 0 İPEK SARIKAYA 11 31 5 29,75 22 13 18,75 53 18 48,50 251,922 14 28 133 109,246 9 13 636 349,227 13 26 102 258,413 5 12 83

29 0 BUSE GÜRKAN   28 2 27,50 19 8 17,00 47 10 44,50 242,853 15 29 170 109,246 5 13 636 329,197 14 27 113 247,545 11 22 122

30 0 TANER SARITAŞ 11 21 7 19,25 25 6 23,50 46 13 42,75 239,104 15 30 198 109,246 9 13 636 319,489 14 29 132 207,698 18 40 317
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Genel Ortalama 8,6 8,6 6,43 7,4 6,3 5,80 10,1 5,9 8,62 9,9 7,7 7,99 36,0 28,5 28,84 198,150 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 2,4 1,3 2,04 1,8 0,6 1,62 18,0 5,3 16,66 19,4 8,4 17,33 41,6 15,6 37,65 216,360 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 0 KAAN ERBAY   29 2 28,50 15 3 14,25 44 5 42,75 238,826 16 31 200 109,246 5 13 636 320,100 15 28 131 252,375 9 17 108

32 0 EYMEN GELERİ   23 8 21,00 24 12 21,00 47 20 42,00 237,338 17 32 217 109,246 5 13 636 317,631 16 30 133 216,150 21 37 260

33 0 NİSAN ODABAŞI 11 24 8 22,00 15 4 14,00 9 8 7,00 48 20 43,00 236,828 16 33 225 284,922 2 4 89 146,714 31 72 545 254,174 8 16 107

34 0 ARDA DALDAL   20 9 17,75 26 10 23,50 46 19 41,25 235,723 18 34 232 109,246 5 13 636 315,067 17 31 139 200,453 25 44 395

35 0 MERT DEMİR   24 6 22,50 21 11 18,25 45 17 40,75 234,438 19 35 246 109,246 5 13 636 310,842 19 33 156 223,395 19 32 227

36 0 ELİFSİNEM MEN   21 8 19,00 24 10 21,50 45 18 40,50 233,972 20 36 248 109,246 5 13 636 311,391 18 32 150 206,490 24 42 336

37 0 ZEYNEP ÖZCAN   25 12 22,00 21 7 19,25 46 19 41,25 232,884 21 37 260 313,534 2 3 42 112,715 43 74 807 220,364 20 35 236

38 0 ŞEVVAL ŞİŞMAN   24 2 23,50 16 2 15,50 40 4 39,00 230,411 22 38 272 109,246 5 13 636 303,662 20 34 158 228,225 17 30 183

39 0 DAMLA DEMİR   25 4 24,00 16 12 13,00 41 16 37,00 225,828 23 39 308 109,246 5 13 636 293,452 21 36 175 230,640 16 29 171

40 0 NEHİR YALÇIN 11 20 6 18,50 20 7 18,25 40 13 36,75 225,422 17 40 309 109,246 9 13 636 294,290 15 35 174 204,075 19 43 362

41 0 VELİ ÖNAL   21 7 19,25 21 14 17,50 42 21 36,75 225,400 24 41 310 109,246 5 13 636 291,185 22 37 176 207,698 23 40 317

42 0 BERİL GENÇYİĞİT 11 22 3 21,25 16 6 14,50 38 9 35,75 223,056 18 42 343 109,246 9 13 636 290,520 16 38 177 217,358 16 36 249

43 0 METEHAN SARAÇ   18 4 17,00 19 4 18,00 37 8 35,00 221,470 25 43 352 109,246 5 13 636 283,792 23 39 199 196,830 26 45 415

44 0 ALİ ARMANC GÜNEL   24 5 22,75 14 7 12,25 38 12 35,00 221,298 26 44 355 109,246 5 13 636 282,412 24 40 200 224,603 18 31 217

45 0 POYRAZ ÖZDEN 11 10 3 9,25 14 4 13,00 13 2 12,50 37 9 34,75 219,844 19 45 368 154,340 6 8 470 237,111 18 47 294 221,929 15 34 230

46 0 ECE ÇAĞIL   17 2 16,50 20 9 17,75 37 11 34,25 219,772 27 46 370 109,246 5 13 636 279,319 26 42 207 194,415 27 46 432

47 0 CEYDA BALCI   18 6 16,50 20 10 17,50 38 16 34,00 219,201 28 47 390 109,246 5 13 636 279,852 25 41 201 194,415 27 46 432

48 0 HAMZA KARAKAŞ   16 9 13,75 24 16 20,00 40 25 33,75 218,713 29 48 393 109,246 5 13 636 277,418 27 43 218 181,133 32 54 556

49 0 NEHİR SOYLU 11 13 5 11,75 12 1 11,75 5 5 3,75 8 4 7,00 38 15 34,25 218,310 20 49 402 222,675 4 6 249 164,008 27 65 486 189,256 21 50 484

50 0 HİRANUR YILMAZ 11 15 0 15,00 17 4 16,00 32 4 31,00 212,394 21 50 454 109,246 9 13 636 264,744 17 44 242 187,170 22 52 504

51 0 DEREN ŞENDURAN   16 9 13,75 20 13 16,75 36 22 30,50 211,290 30 51 463 109,246 5 13 636 263,746 28 45 243 181,133 32 54 556

52 0 YAĞIZ AVKAN   15 4 14,00 15 5 13,75 30 9 27,75 205,001 31 52 539 109,246 5 13 636 247,021 29 46 276 182,340 31 53 533

53 0 ÇAĞLA NAS TEPEHAN 11 14 16 10,00 19 14 15,50 33 30 25,50 198,547 22 53 601 234,300 3 5 211 112,715 32 74 807 162,740 23 57 716

54 0 KEREM DENİZ MUTLU   11 8 9,00 20 18 15,50 31 26 24,50 197,728 32 54 606 109,246 5 13 636 234,366 30 48 295 158,190 36 60 741

55 0 EMRE NAS   8 4 7,00 20 11 17,25 28 15 24,25 197,217 33 55 610 109,246 5 13 636 230,297 31 49 314 148,530 39 63 818

56 0 MEHMET GÜVEN   17 7 15,25 12 13 8,75 29 20 24,00 196,399 34 56 628 109,246 5 13 636 228,402 33 51 325 188,378 30 51 487

57 0 İHSAN AKTAŞ   12 12 9,00 18 13 14,75 30 25 23,75 196,015 35 57 639 109,246 5 13 636 229,625 32 50 317 158,190 36 60 741

58 0 UĞUR KARAYEL   16 0 16,00 9 5 7,75 25 5 23,75 195,805 36 58 641 109,246 5 13 636 226,585 34 52 328 192,000 29 49 458

59 0 YUSUF TÖRÜN   11 8 9,00 17 12 14,00 28 20 23,00 194,302 37 59 651 109,246 5 13 636 225,734 35 53 329 158,190 36 60 741

60 0 DORUK ÖZHAN   13 7 11,25 13 10 10,50 26 17 21,75 191,380 38 60 676 109,246 5 13 636 219,157 36 54 334 169,058 34 56 675
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Genel Ortalama 8,6 8,6 6,43 7,4 6,3 5,80 10,1 5,9 8,62 9,9 7,7 7,99 36,0 28,5 28,84 198,150 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 2,4 1,3 2,04 1,8 0,6 1,62 18,0 5,3 16,66 19,4 8,4 17,33 41,6 15,6 37,65 216,360 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

61 0 DENİZ MERCAN 11 21 16 17,00 7 4 6,00 0 3 -0,75 28 23 22,25 190,543 23 61 684 221,883 5 7 251 109,072 34 77 930 192,732 20 48 457

62 0 NEHİR AĞDAĞ 11 13 13 9,75 15 16 11,00 28 29 20,75 189,141 24 62 701 109,246 9 13 636 212,381 19 55 355 161,813 24 58 719

63 0 BİLGE SERDAR 11 7 10 4,50 5 18 0,50 17 10 14,50 29 38 19,50 185,992 25 63 734 131,184 7 9 544 185,917 22 59 420 138,744 25 64 870

64 0 CENGİZ UÇAR   4 7 2,25 19 10 16,50 23 17 18,75 184,798 39 64 745 109,246 5 13 636 203,462 37 56 373 125,588 42 68 911

65 0 DENİZ ÖZDEN 11 3 3 2,25 14 5 12,75 17 8 15,00 176,233 26 65 814 109,246 9 13 636 187,473 20 57 416 125,588 27 68 911

66 0 ALİ ÇIN JUNİOR 11 2 0 2,00 16 15 12,25 18 15 14,25 174,527 27 66 829 109,246 9 13 636 181,173 23 60 430 124,380 29 71 915

67 0 ELVİN DOĞAN 11 3 3 2,25 15 17 10,75 18 20 13,00 171,665 28 67 849 109,246 9 13 636 178,475 25 62 443 125,588 27 68 911

68 0 POYR*  AYDEMİR 11 8 24 2,00 16 21 10,75 24 45 12,75 171,101 29 68 853 109,246 9 13 636 172,467 26 63 458 124,380 29 71 915

69 0 EREN COŞKUN   6 9 3,75 1 2 0,50 11 12 8,00 18 23 12,25 169,528 40 69 856 127,531 3 10 554 156,800 39 66 498 135,143 41 66 882

70 0 BERKAN AKBIYIK   11 5 9,75 6 19 1,25 17 24 11,00 166,872 41 70 868 109,246 5 13 636 166,397 38 64 476 161,813 35 58 719

71 0 MELİKE KÖLE 11 5 6 3,50 8 12 5,00 13 18 8,50 161,349 30 71 887 109,246 9 13 636 154,526 29 68 508 131,625 26 67 892

72 0 UYGAR ATABEY   7 11 4,25 11 29 3,75 18 40 8,00 160,185 42 72 896 109,246 5 13 636 150,377 41 70 527 135,248 40 65 876

73 0 KEMAL ÇALIŞKAN 11 1 3 0,25 18 11 15,25 19 14 15,50 109,246 9 13 636 186,553 21 58 418 115,928 31 73 957

74 0 KAAN SATMAZER 11 1 5 -0,25 17 13 13,75 18 18 13,50 109,246 9 13 636 180,394 24 61 438 113,513 33 76 977

75 0 EYMEN KORKMAZ 11 2 9 -0,25 15 22 9,50 17 31 9,25 109,246 9 13 636 156,398 28 67 502 113,513 33 76 977

76 0 KAAN DURAN 11 2 1 1,75 1 4 0,00 9 7 7,25 12 12 9,00 117,237 8 12 604 146,983 30 71 544 114,720 32 75 961

77 0 BATURALP ÇAKMAKÇI   3 11 0,25 12 15 8,25 15 26 8,50 109,246 5 13 636 152,058 40 69 518 115,928 43 73 957
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