
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 11.SINIF SÜREÇ ANALİZİ 1 50 50 384 5549

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,6 6,8 5,86 10,7 4,6 9,52 10,5 4,1 9,45 6,8 5,9 5,34 35,5 21,4 30,17 223,200 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 8,0 3,9 7,02 1,5 0,3 1,44 17,1 3,8 16,14 14,1 7,6 12,16 40,7 15,6 36,76 251,030 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 AHMET DEMİRCİ   24 4 23,00 27 3 26,25 26 3 25,25 77 10 74,50 366,562 1 1 200 255,424 1 3 1696 442,968 1 1 58 429,651 1 1 60

2 0 TAHA KURBETOĞLU 11 18 7 16,25 25 4 24,00 20 8 18,00 63 19 58,25 317,868 1 2 518 212,136 3 5 2521 382,837 4 9 385 370,033 1 3 278

3 0 EFE ACAR   12 4 11,00 27 2 26,50 22 6 20,50 61 12 58,00 317,784 2 3 521 178,468 8 17 3155 417,777 2 4 162 349,231 3 4 387

4 0 ELİF SİNEM MEN   23 5 21,75 21 6 19,50 18 8 16,00 62 19 57,25 314,428 3 4 554 247,408 2 4 1847 343,687 12 21 685 380,509 2 2 213

5 0 HİDAYET ERMİŞ 11 9 4 8,00 28 2 27,50 20 6 18,50 57 12 54,00 305,773 2 5 647 159,229 9 21 3545 411,655 3 5 188 334,766 3 9 456

6 0 ÇAĞLAR YILMAZ   13 3 12,25 19 6 17,50 24 4 23,00 56 13 52,75 303,064 4 6 680 186,484 7 15 2997 374,062 7 12 453 303,621 10 16 670

7 0 TANER SARITAŞ 11 8 2 7,50 4 0 4,00 24 4 23,00 20 7 18,25 56 13 52,75 302,139 3 7 694 180,047 8 16 3125 376,698 5 11 434 304,281 5 15 663

8 0 İPEK SARIKAYA 11A 15 3 14,25 20 6 18,50 21 7 19,25 56 16 52,00 300,022 1 8 718 199,310 1 8 2765 358,638 1 16 570 323,291 1 12 544

9 0 NAZ AKDEMİR   16 8 14,00 21 1 20,75 17 6 15,50 54 15 50,25 294,114 5 9 815 197,707 5 9 2801 348,015 10 19 643 335,120 6 8 455

10 0 NİSAN ODABAŞI 11 21 6 19,50 25 2 24,50 9 7 7,25 55 15 51,25 293,770 4 10 821 392,499 2 2 116 159,609 16 45 3128 291,453 6 18 785

11 0 İBRAHİM YURTSEVER 11 29 1 28,75 22 6 20,50 51 7 49,25 292,552 5 11 849 107,925 14 35 4277 433,542 1 2 83 287,670 7 19 820

12 0 İDİL ÇİL 11 25 3 24,25 25 4 24,00 50 7 48,25 290,421 6 12 887 107,925 14 35 4277 425,866 2 3 117 260,598 10 24 1337

13 0 FEYZA KARADAĞ   8 9 5,75 27 2 26,50 18 8 16,00 53 19 48,25 288,555 6 13 924 144,800 16 28 3780 390,670 5 8 311 313,389 9 14 601

14 0 AHMET BERTAN 11 14 3 13,25 21 3 20,25 17 9 14,75 52 15 48,25 288,151 7 14 937 192,897 4 11 2891 338,689 9 23 733 326,992 4 11 513

15 0 ZEYNEP ÇETİN   14 2 13,50 24 2 23,50 14 11 11,25 52 15 48,25 287,373 7 15 953 194,501 6 10 2855 341,184 13 22 711 348,251 4 5 394

16 0 SELİN ÖZVERDİ 11 22 6 20,50 25 4 24,00 5 5 3,75 52 15 48,25 285,032 8 16 1004 398,326 1 1 94 136,978 18 49 3610 277,224 8 20 1014

17 0 KAAN ERBAY 11 14 4 13,00 23 3 22,25 14 8 12,00 51 15 47,25 284,643 9 17 1014 191,294 6 13 2910 334,585 10 24 774 337,317 2 7 438

18 0 EYMEN GELERİ   12 11 9,25 27 0 27,00 14 12 11,00 53 23 47,25 284,485 8 18 1020 167,245 10 19 3379 362,939 8 14 527 340,292 5 6 427

19 0 HAMZA KARAKAŞ   17 9 14,75 20 2 19,50 16 14 12,50 53 25 46,75 283,271 9 19 1043 202,517 4 7 2705 319,325 15 26 926 332,720 7 10 467

20 0 METEHAN İSMAİL SARAÇ   24 3 23,25 21 3 20,25 45 6 43,50 275,793 10 20 1225 107,925 19 35 4277 394,286 3 6 287 254,582 14 26 1463

21 0 ASLI PULGU   27 2 26,50 19 8 17,00 46 10 43,50 275,075 11 21 1241 107,925 19 35 4277 393,822 4 7 293 274,134 12 22 1069

22 0 ESİLA İĞDELİOĞLU   10 7 8,25 25 0 25,00 14 15 10,25 49 22 43,50 273,443 12 22 1281 160,832 11 20 3515 344,017 11 20 679 321,433 8 13 553

23 0 YUSUF ERTEM 11 7 6 5,50 22 5 20,75 18 8 16,00 47 19 42,25 271,129 10 23 1347 143,197 11 29 3803 348,180 8 18 641 277,091 9 21 1022

24 0 EGE EYMEN TOPAL   22 7 20,25 23 7 21,25 45 14 41,50 270,204 13 24 1367 107,925 19 35 4277 378,487 6 10 418 236,534 19 32 1824

25 0 YAĞIZ AVKAN   15 3 14,25 2 0 2,00 14 2 13,50 12 4 11,00 43 9 40,75 265,540 14 25 1467 211,707 3 6 2528 269,831 18 29 1485 293,211 11 17 768

26 0 MUSA BAYBARS KISA 11 22 4 21,00 20 8 18,00 42 12 39,00 262,223 11 26 1533 107,925 14 35 4277 363,238 6 13 524 241,046 12 30 1740

27 0 HAMZA KORKULU   20 5 18,75 21 7 19,25 41 12 38,00 259,595 15 27 1602 107,925 19 35 4277 359,199 9 15 567 227,510 21 35 2013

28 0 İBRAHİM YAZAR   10 12 7,00 18 3 17,25 14 3 13,25 42 18 37,50 256,697 16 28 1675 152,816 15 27 3645 308,898 16 27 1053 266,275 13 23 1235

29 0 POYRAZ ÖZDEN 11 24 0 24,00 14 3 13,25 38 3 37,25 256,090 12 29 1694 107,925 14 35 4277 354,081 7 17 600 259,094 11 25 1365

30 0 BUSE GÜRKAN   20 3 19,25 15 9 12,75 35 12 32,00 240,728 17 30 2193 107,925 19 35 4277 321,521 14 25 898 230,518 20 34 1958
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KATILIMLAR

31 0 VELİ ÖNAL   11 12 8,00 15 8 13,00 14 12 11,00 40 32 32,00 240,205 18 31 2208 159,229 12 21 3545 267,345 19 30 1516 247,534 15 27 1618

32 0 YUSUF TÖRÜN   12 5 10,75 11 7 9,25 14 9 11,75 37 21 31,75 239,598 19 32 2237 176,865 9 18 3186 250,974 20 31 1742 243,748 16 28 1694

33 0 KEREM DENİZ MUTLU   22 3 21,25 12 13 8,75 34 16 30,00 234,034 20 33 2431 107,925 19 35 4277 306,032 17 28 1079 242,550 17 29 1708

34 0 NEHİR AĞDAĞ 11 11 14 7,50 13 6 11,50 12 13 8,75 36 33 27,75 227,370 13 34 2670 156,023 10 25 3591 245,765 12 33 1810 235,097 13 33 1861

35 0 ELİF ŞAHİN   9 4 8,00 13 7 11,25 11 12 8,00 33 23 27,25 225,744 21 35 2753 159,229 12 21 3545 238,261 23 37 1911 237,006 18 31 1816

36 0 İREMSU GÜNDOĞDU 11 5 4 4,00 8 2 7,50 14 4 13,00 27 10 24,50 218,928 14 36 3043 133,577 12 32 3942 246,784 11 32 1797 187,138 16 42 3055

37 0 BERKAN AKBIYIK   7 10 4,50 13 5 11,75 11 10 8,50 31 25 24,75 218,651 22 37 3052 136,784 18 31 3892 240,872 22 36 1876 216,120 23 37 2289

38 0 DENİZ ÖZDEN 11 4 2 3,50 13 2 12,50 8 2 7,50 25 6 23,50 214,914 15 38 3205 129,235 13 34 4017 242,910 13 35 1851 189,910 15 41 2974

39 0 DORUK ÖZHAN   6 5 4,75 10 5 8,75 11 7 9,25 27 17 22,75 213,003 23 39 3281 138,387 17 30 3860 230,442 25 39 1999 199,778 24 38 2685

40 0 NEHİR SOYLU 11 9 5 7,75 5 2 4,50 6 3 5,25 7 6 5,50 27 16 23,00 212,899 16 40 3289 186,781 7 14 2992 181,195 15 43 2734 199,203 14 39 2692

41 0 MEHMET GÜVEN   13 7 11,25 11 8 9,00 24 15 20,25 205,766 24 41 3599 107,925 19 35 4277 243,665 21 34 1839 182,390 26 43 3197

42 0 CEYDABALCI   8 3 7,25 10 5 8,75 7 11 4,25 25 19 20,25 204,593 25 42 3632 154,419 14 26 3623 196,880 26 41 2459 216,846 22 36 2273

43 0   15 4 14,00 6 6 4,50 21 10 18,50 199,687 26 43 3795 107,925 19 35 4277 231,863 24 38 1980 198,934 25 40 2701

44 0 BERRA YAZICI 11 11 4 10,00 11 13 7,75 22 17 17,75 198,227 17 44 3845 107,925 14 35 4277 226,285 14 40 2043 174,870 18 46 3433

45 0 DENİZ MERCAN 11 10 8 8,00 6 4 5,00 2 4 1,00 18 16 14,00 185,539 18 45 4362 191,837 5 12 2901 119,196 19 50 4252 175,342 17 44 3424

46 0 EREN COŞKUN 11F 10 8 8,00 3 8 1,00 7 12 4,00 20 28 13,00 183,463 1 46 4413 159,229 1 21 3545 144,412 1 48 3434 175,342 1 44 3424

47 0 ALİ ÇINAR Ç 11Z 4 0 4,00 9 7 7,25 13 7 11,25 179,234 1 47 4541 107,925 2 35 4277 187,708 1 42 2633 138,774 2 49 4522

48 0 KAAN DU AN 11Z 5 3 4,25 5 1 4,75 3 6 1,50 13 10 10,50 175,831 2 48 4631 132,916 1 33 3955 153,533 2 46 3247 143,286 1 48 4405

49 0 KEMAL ÇALIŞKAN   6 4 5,00 6 14 2,50 12 18 7,50 167,290 27 49 4823 107,925 19 35 4277 163,513 27 44 3050 144,790 27 47 4349

50 0 KAAN SATMAZER 11 1 8 -1,00 10 13 6,75 11 21 5,75 107,925 14 35 4277 152,209 17 47 3270 108,694 19 50 5423
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