
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME 63 90 341 8326

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,41 5 4 4,26 6 3 5,47 4 4 2,79 8 8 4,87 10 8 7,41 45 34 33,21 304,100

Okul Ortalaması 15 4 14,16 8 1 7,31 8 1 7,97 8 2 7,02 14 4 12,26 16 3 15,01 69 15 63,73 407,830

KATILIMLAR

1 0 NEHİR YILMAZ 7 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 88 2 87,33 489,047 1 1 2 2 55
% 0,66

2 0 OSMAN BERTAN 7 19 0 19,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 20 0 20,00 86 2 85,33 478,907 2 2 4 5 143
% 1,72

3 0 EMİR EFE GÜRKAN 7 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 1 17,67 19 1 18,67 85 4 83,68 476,103 3 3 8 10 181
% 2,17

4 0 ABDURRAHİM KÖZ  18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 84 6 81,99 471,845 1 4 9 11 234
% 2,81

5 0 ELİF ÖZTÜRK  18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 19 1 18,67 84 6 82,00 469,466 2 5 10 12 259
% 3,11

6 0 AYŞE PELİN COŞKUN  18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 82 8 79,34 468,607 3 6 11 13 270
% 3,24

7 0 KEREM ATEŞ  18 1 17,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 18 2 17,33 19 1 18,67 82 7 79,67 466,370 4 7 13 16 293
% 3,52

8 1 YUSUF EMRE SÜLEYMANOĞ7C 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 18 2 17,33 19 1 18,67 81 9 78,00 465,747 1 8 14 17 304
% 3,65

9 147 FATOŞ ALKAN 7F 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 17 3 16,00 82 8 79,34 462,963 1 9 15 18 340
% 4,08

10 0 ALYA KUĞU  17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 82 8 79,34 462,555 5 10 16 20 347
% 4,17

11 0 MERYEM BİLİCİ 7 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 17 2 16,33 19 1 18,67 80 9 77,01 461,881 4 11 17 21 363
% 4,36

12 0 NEHİR TANSUYU  16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 83 7 80,67 461,543 6 12 18 22 365
% 4,38

13 0 HÜSEYİN KAAN ŞENCAN 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 82 8 79,32 461,472 7 13 19 23 367
% 4,41

14 0 ELİF DURLAK  17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 82 8 79,33 461,182 8 14 20 24 371
% 4,46

15 0 ÇINAR KATIKSIZ  17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 83 7 80,66 460,843 9 15 21 25 378
% 4,54

16 0 SENA KOLAK  16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 82 8 79,34 459,119 10 16 22 26 397
% 4,77

17 0 BADE FARSAK  16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 18 2 17,33 20 0 20,00 80 10 76,67 456,545 11 17 24 29 432
% 5,19

18 0 ÇAĞAN DEĞER  17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 7 2 6,33 17 3 16,00 19 0 19,00 79 9 76,00 453,113 12 18 25 30 487
% 5,85

19 0 ARMİN SAKA 7A 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 15 2 14,33 19 1 18,67 80 7 77,67 452,879 1 19 26 31 491
% 5,90

20 0 YUSUF GERÇEK  19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 5 12,33 19 1 18,67 81 8 78,34 451,515 13 20 27 34 513
% 6,16

21 0 KEREM TANRIVERDİ 7 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 17 2 16,33 20 0 20,00 79 10 75,66 449,125 5 21 28 36 564
% 6,77

22 0 KAZIM ÇINAR ŞAHİN  17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 3 15,00 18 2 17,33 80 9 77,00 447,610 14 22 29 37 584
% 7,01

23 0 EYLÜL TÜRK  17 3 16,00 8 1 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 17 3 16,00 79 9 76,00 446,989 15 23 30 38 596
% 7,16

24 0 HASAN YKT  16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 16 4 14,67 20 0 20,00 76 14 71,33 439,845 16 24 31 40 697
% 8,37

25 0 ZEYNEP ECE BATTAL  17 2 16,33 10 0 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 12 5 10,33 20 0 20,00 77 8 74,33 435,916 17 25 32 42 764
% 9,18

26 0 HAKAN EROL  18 2 17,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 17 3 16,00 17 3 16,00 73 17 67,33 435,027 18 26 33 43 783
% 9,40

27 99999 KUTAY ATILGAN 7AY 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 4 12,67 18 2 17,33 77 11 73,34 431,443 1 27 36 50 834
% 10

28 0 YUSUF KABUCU  16 1 15,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 15 3 14,00 16 1 15,67 74 8 71,35 430,778 19 28 38 52 846
% 10

29 0 BEREN TURNA  17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 15 5 13,33 74 16 68,67 427,724 20 29 40 54 900
% 11

30 0 RÜZGAR YILDIRIM  14 5 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 17 3 16,00 18 2 17,33 73 16 67,66 425,681 21 30 41 57 940
% 11

31 126 ELİF EYLÜL ÇELİK 7A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 13 3 12,00 16 3 15,00 75 10 71,67 425,019 2 31 42 58 951
% 11

32 0 ALPEREN ALP  18 0 18,00 7 2 6,33 10 0 10,00 4 5 2,33 12 4 10,67 17 3 16,00 68 14 63,33 414,912 22 32 43 61 1103
% 13

33 0 ZEYNEP İREM MEMİŞOĞLU 15 5 13,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 14 6 12,00 20 0 20,00 69 21 62,00 413,705 23 33 44 62 1124
% 13
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34 0 AHMET İHSAN KÖKDOGAN7 15 3 14,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 13 4 11,67 17 3 16,00 69 15 64,00 408,159 6 34 46 64 1221
% 15

35 0 DİLŞAT SEKER  12 2 11,33 9 0 9,00 5 0 5,00 9 0 9,00 15 2 14,33 16 2 15,33 66 6 63,99 407,647 24 35 47 65 1227
% 15

36 0 ÖMER YUNA  17 1 16,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 0 9,00 12 4 10,67 14 6 12,00 69 14 64,34 403,386 25 36 49 69 1311
% 16

37 0 DERİN DEMİRALP  16 2 15,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 13 6 11,00 16 4 14,67 68 19 61,67 402,308 26 37 50 71 1332
% 16

38 0 YİĞİTKONURALP  13 7 10,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 14 5 12,33 18 2 17,33 69 20 62,33 402,114 27 38 51 72 1335
% 16

39 0 OĞUZSOY ASMİN  17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 9 10 5,67 19 1 18,67 69 19 62,68 399,601 28 39 53 74 1375
% 17

40 0 HEVAL BERFİN YILMAZ 15 5 13,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 15 3 14,00 14 6 12,00 67 21 60,00 397,973 29 40 54 75 1401
% 17

41 0 BEYZA KARACASU  12 8 9,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 11 6 9,00 18 2 17,33 70 17 64,33 392,815 30 41 56 78 1486
% 18

42 0 AYLİN  PEHLİVANOĞLU 14 5 12,33 7 2 6,33 10 0 10,00 10 0 10,00 11 2 10,33 15 4 13,67 67 13 62,66 392,751 31 42 57 79 1488
% 18

43 0 ÖMER GÜNDOĞDU  15 4 13,67 6 3 5,00 10 0 10,00 6 4 4,67 11 5 9,33 17 3 16,00 65 19 58,67 392,202 32 43 58 81 1501
% 18

44 10 MEHMET ÇINAR ASEFOĞLU 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 14 6 12,00 13 7 10,67 68 22 60,67 390,174 33 44 59 83 1540
% 18

45 0 CEYDA ÇELİK 7C 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 15 4 13,67 14 6 12,00 67 21 60,01 388,020 2 45 60 84 1575
% 19

46 0 EMİR AKBAL  15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 11 7 8,67 16 4 14,67 67 21 60,00 387,868 34 46 61 85 1578
% 19

47 0 ÖMER ASAF GÖZTAŞI  16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 13 7 10,67 11 9 8,00 66 24 58,00 379,246 35 47 63 90 1749
% 21

48 0 ZEYNEP BEREN ÖZDİNÇ 18 1 17,67 8 1 7,67 8 2 7,33 8 1 7,67 8 7 5,67 13 7 10,67 63 19 56,68 375,255 36 48 65 97 1825
% 22

49 0 SİDAL HASDEMİR  16 2 15,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 3 2,00 12 4 10,67 11 7 8,67 58 20 51,33 371,803 37 49 66 101 1889
% 23

50 0 YAKUP SÖKER  13 4 11,67 6 3 5,00 9 1 8,67 7 2 6,33 10 7 7,67 14 6 12,00 59 23 51,34 360,834 38 50 69 115 2123
% 25

51 0 ZEYNEP DURU ASİL 7 11 8 8,33 5 5 3,33 10 0 10,00 7 3 6,00 12 8 9,33 15 5 13,33 60 29 50,32 359,081 7 51 70 117 2158
% 26

52 0 DENİZ POLAT 7 18 1 17,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 0 6,00 2 5 0,33 15 4 13,67 57 14 52,34 358,973 8 52 71 118 2160
% 26

53 0 HÜMA DEDELER  14 5 12,33 1 0 1,00 8 1 7,67 0 3 -1,00 10 3 9,00 14 3 13,00 47 15 42,00 353,678 39 53 72 123 2287
% 27

54 0 MİNA ARSLAN  14 5 12,33 8 1 7,67 8 2 7,33 4 5 2,33 7 6 5,00 14 5 12,33 55 24 46,99 348,580 40 54 73 127 2405
% 29

55 0 AZRA BÖREK  13 5 11,33 4 6 2,00 5 5 3,33 7 2 6,33 10 10 6,67 13 7 10,67 52 35 40,33 334,761 41 55 77 147 2785
% 33

56 0 ASLIHAN ÇAKIROĞLU  12 7 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 11 5 9,33 7 8 4,33 53 27 44,00 331,470 42 56 78 150 2869
% 34

57 0 YUSUF AL* AD  14 5 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 1 7,67 6 10 2,67 11 9 8,00 56 28 46,67 330,807 43 57 79 153 2898
% 35

58 0 CEYLİN DEDELER 7 10 7 7,67 1 0 1,00 7 0 7,00 0 1 -0,33 8 5 6,33 15 2 14,33 41 15 36,00 327,151 9 58 80 159 2996
% 36

59 0 ELA ÖZÇELİK  11 6 9,00 4 3 3,00 10 0 10,00 5 4 3,67 8 5 6,33 9 6 7,00 47 24 39,00 319,137 44 59 82 171 3214
% 39

60 0 ALPEREN ÇAĞRI TOK 7 6 9 3,00 1 7 -1,33 3 4 1,67 0 8 -2,67 8 2 7,33 16 4 14,67 34 34 22,67 296,608 10 60 85 192 3934
% 47

61 0 EYLÜL ÖZÇELİK  11 8 8,33 6 4 4,67 4 3 3,00 6 7 3,67 6 7 3,67 33 29 23,34 275,174 45 61 86 222 4688
% 56

62 0 YÜSRANUR GÜNDOĞDU 7 11 3,33 4 5 2,33 6 3 5,00 1 6 -1,00 6 8 3,33 8 9 5,00 32 42 17,99 256,797 46 62 89 243 5398
% 65

63 0 YAKUP ER*M 7 10 6 8,00 2 4 0,67 2 9 -1,00 4 6 2,00 18 25 9,67 233,647 11 63 90 275 6378
% 77
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