
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3 (2024-2025)58 87 852 9180

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,12 7 3 5,63 7 3 5,73 5 3 3,62 9 7 6,26 9 8 6,74 46 32 35,10 306,550

Okul Ortalaması 13 6 10,94 8 1 7,99 8 1 7,38 8 2 7,20 13 4 11,36 14 5 11,95 63 19 56,82 378,910

KATILIMLAR

1 0 NEHİR YILMAZ 7 16 3 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 86 3 85,00 479,462 1 1 1 2 44
% 0,48

2 0 SENA KOLAK  16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 19 1 18,67 84 6 82,01 470,865 1 2 2 4 115
% 1,25

3 0 KEREM ATEŞ  16 4 14,67 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 83 6 81,01 464,912 2 3 3 6 164
% 1,79

4 0 ELİF DURLAK  16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 83 7 80,68 464,689 3 4 4 7 165
% 1,80

5 0 NEHİR TANSUYU  17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 16 2 15,33 20 0 20,00 81 7 78,67 457,605 4 5 5 15 265
% 2,89

6 0 MERYEM BİLİCİ  16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 20 0 20,00 81 9 78,01 455,217 5 6 6 16 300
% 3,27

7 0 ALYA KUĞU  16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 81 9 78,01 454,051 6 7 7 17 320
% 3,49

8 147 FATOŞ ALKAN 7C 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 19 1 18,67 18 2 17,33 80 10 76,66 451,984 1 8 8 21 357
% 3,89

9 0 AYŞE PELİN COŞKUN  15 5 13,33 10 0 10,00 8 1 7,67 7 3 6,00 19 1 18,67 19 1 18,67 78 11 74,34 450,888 7 9 9 22 375
% 4,08

10 0 ÇAĞAN DEĞER  16 3 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 16 4 14,67 19 1 18,67 77 12 73,00 440,876 8 10 10 29 562
% 6,12

11 0 GÜNEŞ GÜRBÜZ  16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 2 6,33 17 2 16,33 16 4 14,67 76 12 72,00 434,748 9 11 11 39 694
% 7,56

12 0 ELİF ÖZTR K  13 7 10,67 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 77 12 73,00 430,942 10 12 12 44 770
% 8,39

13 0 ELİF BOZKURT 7 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 5 12,33 17 3 16,00 76 13 71,66 430,817 2 13 13 45 773
% 8,42

14 0 ÇINAR ASEFOĞ*  14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 15 5 13,33 76 14 71,34 430,300 11 14 14 46 786
% 8,56

15 0 EMİR EFE GÜRKAN 7 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 19 1 18,67 15 5 13,33 75 15 70,00 428,642 3 15 15 53 825
% 8,99

16 0 BADE FARSAK  14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 17 3 16,00 19 1 18,67 73 17 67,33 427,576 12 16 16 54 852
% 9,28

17 0 YUSUF KABUAU  15 3 14,00 10 0 10,00 8 0 8,00 8 2 7,33 16 1 15,67 15 2 14,33 72 8 69,33 425,519 13 17 17 59 912
% 9,93

18 0 BEREN TURNA  16 4 14,67 9 1 8,67 9 0 9,00 7 3 6,00 18 2 17,33 14 6 12,00 73 16 67,67 424,373 14 18 18 64 941
% 10

19 126 ELİF EYLÜL ÇELİK 7A 18 0 18,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 2 9,33 17 2 16,33 73 6 71,00 423,643 1 19 19 67 963
% 10

20 0 EYLÜL TÜRK  16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 3 15,00 13 7 10,67 73 16 67,68 413,894 15 20 21 82 1209
% 13

21 0 ÖMER GÜNDOĞU  11 6 9,00 9 1 8,67 8 1 7,67 8 1 7,67 18 2 17,33 16 3 15,00 70 14 65,34 412,894 16 21 22 84 1238
% 13

22 0 RÜZGAR YILDIRIM 7 14 6 12,00 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 17 3 16,00 15 5 13,33 71 19 64,67 410,674 4 22 24 87 1303
% 14

23 0 ZEYNEPİREM MEMİŞOĞLU 14 6 12,00 10 0 10,00 8 1 7,67 6 4 4,67 14 5 12,33 18 2 17,33 70 18 64,00 408,844 17 23 25 89 1339
% 15

24 0 ZEYNEP ECE BATTAL  16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 13 5 11,33 16 4 14,67 71 17 65,33 408,268 18 24 26 90 1356
% 15

25 0 YAVUZSELİM ULU 7 15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 4 12,67 14 6 12,00 72 15 67,01 406,589 5 25 27 91 1400
% 15

26 0 NEHİR ADA GÜLER 7 11 9 8,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 17 2 16,33 17 3 16,00 69 20 62,33 404,239 6 26 28 95 1461
% 16

27 0 AHMET ÇINAR UÇAR  10 10 6,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 13 7 10,67 70 20 63,35 398,020 19 27 31 111 1632
% 18

28 61 ARMİN SAKA 7A 13 6 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 11 6 9,00 19 1 18,67 68 18 62,00 395,388 2 28 34 120 1707
% 19

29 0 HASAN YEKTA  11 9 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 17 3 16,00 14 6 12,00 68 22 60,67 391,865 20 29 35 129 1807
% 20

30 0 HAKAN EROL 7 10 10 6,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 14 6 12,00 18 2 17,33 67 23 59,34 386,181 7 30 36 141 1945
% 21

31 0 İNCİ ÇAMDALI 7A 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 3 13,00 11 6 9,00 66 18 60,00 384,768 3 31 37 143 1984
% 22

32 0 DİLŞAT SEKER  12 4 10,67 10 0 10,00 8 0 8,00 7 0 7,00 11 6 9,00 15 2 14,33 63 12 59,00 380,434 21 32 38 153 2112
% 23

33 0 AHMETİHSAN KÖKDOGAN 10 8 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 2 5,33 12 5 10,33 17 2 16,33 64 18 57,99 379,360 22 33 39 154 2147
% 23
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34 0 ZEYNEP ÖZDİNÇ  14 5 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 5 8,33 13 6 11,00 66 17 60,33 377,413 23 34 41 160 2209
% 24

35 0 ZEHRA TORLAK 7A 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 8 8 5,33 15 5 13,33 64 22 56,66 372,333 4 35 42 166 2370
% 26

36 0 CEYDA ÇELİK 7 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 6 8,00 12 4 10,67 61 20 54,34 358,624 8 36 45 202 2773
% 30

37 0 ASMİN OĞUZSOY  15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 13 2,67 16 4 14,67 61 29 51,34 356,256 24 37 46 207 2834
% 31

38 0 YAKUP SÖKER  9 10 5,67 9 1 8,67 6 2 5,33 7 2 6,33 17 1 16,67 9 9 6,00 57 25 48,67 354,821 25 38 47 210 2881
% 31

39 0 BEYZA KARACASU  14 6 12,00 10 0 10,00 9 0 9,00 8 2 7,33 12 5 10,33 8 12 4,00 61 25 52,66 354,219 26 39 48 211 2899
% 32

40 0 YİĞİT KONURALP  9 11 5,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 12 4 10,67 13 7 10,67 58 28 48,67 346,553 27 40 50 235 3127
% 34

41 0 DENİZ POLAT 7 17 3 16,00 9 1 8,67 4 0 4,00 8 2 7,33 6 1 5,67 7 3 6,00 51 10 47,67 345,415 9 41 51 239 3164
% 34

42 0 ELİF ZEREN İBİK 7 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 5 5,33 11 7 8,67 57 23 49,33 343,993 10 42 52 243 3194
% 35

43 0 HEVAL BERF İN YILMAZ 11 9 8,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 11 5,33 13 6 11,00 58 31 47,66 336,639 28 43 53 256 3404
% 37

44 0 ASLHAN ÇAKIROĞLU  14 6 12,00 5 4 3,67 7 1 6,67 8 2 7,33 11 5 9,33 6 6 4,00 51 24 43,00 334,392 29 44 54 262 3465
% 38

45 0 KAYRA ÖLMEZ  14 6 12,00 10 0 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 8 9 5,00 7 13 2,67 56 30 46,01 323,943 30 45 57 296 3809
% 41

46 0 ELA ÖZÇELİK  8 9 5,00 6 1 5,67 7 0 7,00 6 1 5,67 10 5 8,33 10 4 8,67 47 20 40,34 320,674 31 46 59 306 3918
% 43

47 0 MİNA ARSLAN  13 6 11,00 5 4 3,67 9 0 9,00 6 2 5,33 5 4 3,67 9 7 6,67 47 23 39,34 315,588 32 47 61 322 4057
% 44

48 0 ZEYNEP ASİL  11 9 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 10 6,67 8 12 4,00 54 36 42,00 315,467 33 48 62 325 4060
% 44

49 0 YUSUF ALASAD  13 6 11,00 9 1 8,67 8 1 7,67 7 3 6,00 8 11 4,33 7 13 2,67 52 35 40,34 310,359 34 49 65 342 4231
% 46

50 0 CEYLİN DEDELER 7E 10 7 7,67 6 2 5,33 4 2 3,33 2 1 1,67 7 1 6,67 10 6 8,00 39 19 32,67 307,947 1 50 66 348 4304
% 47

51 0 HÜMA DEDELER  12 4 10,67 3 1 2,67 5 3 4,00 2 0 2,00 9 4 7,67 6 5 4,33 37 17 31,34 307,750 35 51 67 350 4312
% 47

52 0 ALPEREN ÇAĞRI TOK 7A 7 7 4,67 6 1 5,67 2 5 0,33 3 4 1,67 6 7 3,67 16 2 15,33 40 26 31,34 305,376 5 52 68 355 4388
% 48

53 0 ZEHRA TAŞCI 7B 11 9 8,00 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 10 8 7,33 6 14 1,33 42 46 26,66 285,181 1 53 70 425 5068
% 55

54 0 MELİSA SOYYİĞİT 7 8 12 4,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 8 9 5,00 7 11 3,33 46 38 33,33 285,005 11 54 71 426 5071
% 55

55 0 YAKUP ERTEM 7A 9 8 6,33 8 2 7,33 5 2 4,33 2 4 0,67 2 5 0,33 7 6 5,00 33 27 23,99 265,207 6 55 76 514 5798
% 63

56 0 EYLÜL ÖZÇE LİK  7 10 3,67 5 4 3,67 3 4 1,67 4 7 1,67 6 3 5,00 25 28 15,68 248,068 36 56 80 583 6359
% 69

57 0 SEMİNA KIRAYLAR 7 7 13 2,67 7 3 6,00 1 1 0,67 1 3 0,00 5 9 2,00 6 4 4,67 27 33 16,01 246,578 12 57 81 587 6407
% 70

58 0 DERİN ÇAKM AK 7 6 14 1,33 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 12 0,00 6 14 1,33 34 52 16,66 230,214 13 58 83 669 7047
% 77
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