
OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 11. SINIF 3. KURUMSAL DENEME SINAVI 76 79 599 4190

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,5 7,2 6,68 6,7 4,1 5,65 13,4 5,0 12,12 12,0 6,8 10,26 40,5 23,1 34,71 210,210 256,110 223,850

Okul Ortalaması 1,0 0,6 0,82 0,5 0,1 0,52 23,8 4,2 22,76 22,1 8,3 19,99 47,4 13,2 44,09 168,520 305,450 226,280

KATILIMLAR

1 0 AHMET DEMİRCİ   39 1 38,75 37 3 36,25 76 4 75,00 164,515 7 10 3339 396,208 1 1 89 268,146 1 1 625

2 0 IRMAK ŞEN 11 37 2 36,50 35 5 33,75 72 7 70,25 164,515 4 10 3339 382,888 1 2 159 261,891 2 4 780

3 0 TAHA KURBETOĞLU 11 37 3 36,25 35 5 33,75 72 8 70,00 164,515 4 10 3339 382,758 2 3 162 261,196 3 5 806

4 0 KAYRA BOZDAĞ   37 3 36,25 35 5 33,75 72 8 70,00 164,515 7 10 3339 382,758 2 3 162 261,196 3 5 806

5 0 İDİL ÇİL 11 36 0 36,00 34 2 33,50 70 2 69,50 164,515 4 10 3339 380,973 3 5 176 260,501 4 7 826

6 0 EGE EYMEN TOPAL   35 5 33,75 35 5 33,75 70 10 67,50 164,515 7 10 3339 374,358 3 6 230 254,246 6 15 1011

7 0 HÜSEYİN ENDOĞAN 11 38 2 37,50 31 7 29,25 69 9 66,75 164,515 4 10 3339 372,278 4 7 250 264,671 1 2 711

8 0 BORA TANER 11 36 2 35,50 31 8 29,00 67 10 64,50 164,515 4 10 3339 367,293 5 8 296 259,111 5 8 864

9 0 KÜBRA BEGÜM UYSAL 11 35 2 34,50 31 4 30,00 66 6 64,50 164,515 4 10 3339 366,683 6 9 299 256,331 6 10 946

10 0 TANER SARITAŞ 11 33 2 32,50 33 5 31,75 66 7 64,25 164,515 4 10 3339 365,928 7 10 314 250,771 12 19 1118

11 0 HAMZA KORKULU 11 35 3 34,25 31 6 29,50 66 9 63,75 164,515 4 10 3339 365,743 8 11 316 255,636 9 14 965

12 0 İPEK SARIKAYA 11 34 2 33,50 31 6 29,50 65 8 63,00 164,515 4 10 3339 363,543 9 12 338 253,551 10 16 1039

13 0 TUANA OCAK   33 3 32,25 32 5 30,75 65 8 63,00 164,515 7 10 3339 363,318 4 13 342 250,076 7 20 1132

14 0 FEYZA KARADAĞ   35 2 34,50 30 8 28,00 65 10 62,50 164,515 7 10 3339 362,068 5 14 355 256,331 5 10 946

15 0 ASLI PULGU   36 2 35,50 28 5 26,75 64 7 62,25 164,515 7 10 3339 361,558 6 15 361 259,111 4 8 864

16 0 SÜMEYYE TOPALOĞLU   37 1 36,75 25 6 23,50 62 7 60,25 164,515 7 10 3339 355,713 7 16 412 262,586 2 3 766

17 0 BURAK ULUTAŞ   32 7 30,25 32 7 30,25 64 14 60,50 164,515 7 10 3339 354,773 8 17 424 244,516 10 24 1313

18 0 İBRAHİM Y 11 35 2 34,50 28 10 25,50 63 12 60,00 164,515 4 10 3339 354,143 10 18 429 256,331 6 10 946

19 0 İNCİ DERİN KARTAL   31 6 29,50 32 5 30,75 63 11 60,25 164,515 7 10 3339 353,553 9 19 432 242,431 13 28 1393

20 1665 AHMET BERTAN 11D 33 1 32,75 29 10 26,50 62 11 59,25 164,515 1 10 3339 353,498 1 20 434 251,466 1 18 1094

21 0 CEYLİN ECE KESKİN 11 34 2 33,50 28 9 25,75 62 11 59,25 164,515 4 10 3339 352,318 11 21 457 253,551 10 16 1039

22 0 NAZ AKDEMİR   28 2 27,50 32 3 31,25 60 5 58,75 164,515 7 10 3339 350,588 10 22 473 236,871 18 33 1567

23 0 ARDA DALDAL   26 3 25,25 32 5 30,75 58 8 56,00 164,515 7 10 3339 343,003 11 23 570 230,616 22 40 1807

24 0 ÇAĞLAR YILMAZ   30 3 29,25 28 6 26,50 58 9 55,75 164,515 7 10 3339 341,933 12 24 587 241,736 14 29 1412

25 0 AYŞE BEŞİNCİ 11 33 6 31,50 26 12 23,00 59 18 54,50 164,515 4 10 3339 338,908 12 25 622 247,991 13 22 1197

26 0 ELİFSİNEM MEN   30 4 29,00 27 7 25,25 57 11 54,25 164,515 7 10 3339 337,968 13 26 634 241,041 15 30 1430

27 0 KEMAL UTKU ONAY   29 8 27,00 27 7 25,25 56 15 52,25 164,515 7 10 3339 333,593 14 27 684 235,481 19 35 1621

28 0 ALARA ATASOY 11 31 5 29,75 24 10 21,50 55 15 51,25 164,515 4 10 3339 331,473 13 28 708 243,126 14 27 1371

29 0 MERT DEMİR   31 3 30,25 24 12 21,00 55 15 51,25 164,515 7 10 3339 329,918 15 29 732 244,516 10 24 1313

30 0 ELA ALTAY 11 27 4 26,00 26 7 24,25 53 11 50,25 164,515 4 10 3339 328,798 14 30 752 232,701 16 37 1722
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
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Genel Ortalama 8,5 7,2 6,68 6,7 4,1 5,65 13,4 5,0 12,12 12,0 6,8 10,26 40,5 23,1 34,71 210,210 256,110 223,850
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KATILIMLAR

31 0 KIVANÇ ASLAN   29 5 27,75 25 13 21,75 54 18 49,50 164,515 7 10 3339 325,493 16 31 800 237,566 17 32 1552

32 0 HAMZA KARAKAŞ   24 5 22,75 30 10 27,50 54 15 50,25 164,515 7 10 3339 325,338 17 32 803 223,666 24 45 2054

33 0 GUSE GÜRKAN   31 1 30,75 21 10 18,50 52 11 49,25 164,515 7 10 3339 324,998 18 33 809 245,906 9 23 1262

34 0 METEHAN İSMAİL SARAÇ   27 3 26,25 24 8 22,00 51 11 48,25 164,515 7 10 3339 323,778 19 34 825 233,396 20 36 1699

35 0 EYMEN GELERİ   23 8 21,00 30 6 28,50 53 14 49,50 164,515 7 10 3339 323,688 20 35 828 218,801 31 53 2230

36 0 YUSUF ERTEM   31 3 30,25 22 13 18,75 53 16 49,00 164,515 7 10 3339 323,408 21 36 830 244,516 10 24 1313

37 0 MUSA BAYBARS KISA 11 25 4 24,00 27 9 24,75 52 13 48,75 164,515 4 10 3339 323,048 15 37 836 227,141 19 42 1941

38 0 YUSUF BAYAR   32 1 31,75 19 8 17,00 51 9 48,75 164,515 7 10 3339 321,873 22 38 854 248,686 8 21 1172

39 0 ZEYNEP ÇETİN   25 7 23,25 25 8 23,00 50 15 46,25 164,515 7 10 3339 317,053 23 39 929 225,056 23 44 1999

40 0 HİRANUR YILMAZ 11 28 2 27,50 19 3 18,25 47 5 45,75 164,515 4 10 3339 314,763 16 40 967 236,871 15 33 1567

41 0 DEREN ŞENDURAN   30 4 29,00 19 14 15,50 49 18 44,50 164,515 7 10 3339 310,098 24 41 1029 241,041 15 30 1430

42 0 ŞEVVAL ŞİŞMAN   24 6 22,50 23 5 21,75 47 11 44,25 164,515 7 10 3339 309,638 25 42 1036 222,971 26 47 2085

43 0 KAAN ERBAY   23 5 21,75 23 6 21,50 46 11 43,25 164,515 7 10 3339 306,128 26 43 1086 220,886 30 51 2161

44 0 ALİ ARMANC GÜNEL   26 2 25,50 19 7 17,25 45 9 42,75 164,515 7 10 3339 305,383 27 44 1097 231,311 21 39 1781

45 0 POYRAZ ÖZDEN 11 27 4 26,00 15 3 14,25 42 7 40,25 164,515 4 10 3339 299,338 17 45 1181 232,701 16 37 1722

46 0 KEREM DENİZ MUTLU 11 20 7 18,25 25 14 21,50 45 21 39,75 164,515 4 10 3339 294,983 18 46 1243 211,156 22 56 2499

47 0 NEHİR AĞDAĞ 11 25 6 23,50 17 9 14,75 42 15 38,25 164,515 4 10 3339 292,278 19 47 1283 225,751 20 43 1986

48 0 CENGİZ UÇAR   24 5 22,75 17 9 14,75 41 14 37,50 164,515 7 10 3339 290,443 28 48 1325 223,666 24 45 2054

49 0 BERİL GENÇYİĞİT 11 23 6 21,50 17 8 15,00 40 14 36,50 164,515 4 10 3339 289,633 20 49 1332 220,191 21 52 2191

50 0 İHSAN AKTAŞ   24 7 22,25 19 16 15,00 43 23 37,25 164,515 7 10 3339 288,863 29 50 1341 222,276 28 49 2115

51 0 CEYLİN ŞEN   23 3 22,25 16 14 12,50 39 17 34,75 164,515 7 10 3339 283,808 30 51 1409 222,276 28 49 2115

52 0 GÜNEŞ NEHİR YILDIZ   17 7 15,25 22 12 19,00 39 19 34,25 164,515 7 10 3339 281,843 31 52 1440 202,816 35 58 2779

53 0 MEHMET TÜTÜNCÜ 11 27 8 25,00 13 18 8,50 40 26 33,50 164,515 4 10 3339 279,663 21 53 1476 229,921 18 41 1837

54 0 VELİ ÖNAL   22 14 18,50 19 18 14,50 41 32 33,00 164,515 7 10 3339 275,343 32 54 1548 211,851 33 55 2478

55 0 EMRE NAS   16 4 15,00 20 13 16,75 36 17 31,75 164,515 7 10 3339 274,698 33 55 1558 202,121 36 59 2803

56 0 YUSUF TÖRÜN   15 7 13,25 21 11 18,25 36 18 31,50 164,515 7 10 3339 274,298 34 56 1564 197,256 37 61 2961

57 0 ECE ÇAĞIL   19 9 16,75 17 18 12,50 36 27 29,25 164,515 7 10 3339 267,053 35 57 1665 206,986 34 57 2642

58 0 DORUK ÖZHAN   13 6 11,50 18 8 16,00 31 14 27,50 164,515 7 10 3339 261,593 36 58 1745 192,391 40 65 3085

59 0 DENİZ ÖZDEN 11 3 2 2,50 5 0 5,00 11 1 10,75 16 2 15,50 35 5 33,75 186,327 2 4 2401 259,293 22 59 1783 198,146 23 60 2923

60 0 MEHMET GÜVEN   13 4 12,00 13 11 10,25 26 15 22,25 164,515 7 10 3339 247,628 37 60 1976 193,781 39 63 3049
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,5 7,2 6,68 6,7 4,1 5,65 13,4 5,0 12,12 12,0 6,8 10,26 40,5 23,1 34,71 210,210 256,110 223,850
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KATILIMLAR

61 0 YAĞIZ VAROL 11 7 15 3,25 21 10 18,50 28 25 21,75 164,515 4 10 3339 246,453 23 61 1993 169,456 25 72 3696

62 0 YAĞIZ AVKAN   1 0 1,00 3 3 2,25 13 4 12,00 13 10 10,50 30 17 25,75 174,227 5 7 2941 246,383 38 62 1995 197,051 38 62 2967

63 116 EREN COŞKUN 11F 13 4 12,00 11 10 8,50 24 14 20,50 164,515 1 10 3339 243,248 1 63 2040 193,781 1 63 3049

64 0 İREMSU GÜNDOĞDU   1 0 1,00 3 0 3,00 9 4 8,00 15 8 13,00 28 12 25,00 175,975 4 6 2859 242,948 39 64 2047 185,801 42 68 3265

65 0 UĞUR KARAYEL   9 5 7,75 15 11 12,25 24 16 20,00 164,515 7 10 3339 240,168 40 65 2086 181,966 43 69 3360

66 0 CEYDA BALC İ   2 0 2,00 9 6 7,50 14 11 11,25 25 17 20,75 170,135 6 9 3190 238,238 41 66 2113 181,271 44 70 3375

67 0 BERKAN AKBIYIK   12 6 10,50 11 13 7,75 23 19 18,25 164,515 7 10 3339 235,413 42 67 2178 189,611 41 67 3174

68 0 NEHİR SOYLU 11 13 8 11,00 9 11 6,25 22 19 17,25 164,515 4 10 3339 231,833 24 68 2238 191,001 24 66 3120

69 0 KEMAL ÇALIŞKAN   5 6 3,50 16 14 12,50 21 20 16,00 164,515 7 10 3339 230,578 43 69 2269 170,151 45 71 3669

70 0 HÜSEYİN KORKMAZ 11 3 6 1,50 17 18 12,50 20 24 14,00 164,515 4 10 3339 221,808 25 70 2420 164,591 26 74 3827

71 0 KEREM TALİSCA   5 1 4,75 2 1 1,75 10 8 8,00 17 10 14,50 178,042 3 5 2691 212,753 44 71 2602 165,286 46 73 3809

72 0 NİSAN ODABAŞI 11 27 10 24,50 20 3 19,25 8 6 6,50 55 19 50,25 297,337 1 1 276 201,898 26 72 2888 256,133 8 13 958

73 0 ECE BEYHAN   19 16 15,00 4 1 3,75 23 17 18,75 210,727 2 3 1692 194,143 45 73 3196 218,673 32 54 2235

74 0 KAAN DURAN 11 3 0 3,00 1 4 0,00 5 9 2,75 9 13 5,75 172,945 3 8 3087 191,628 27 74 3415 160,421 27 75 3915

75 0 ZEYN P ÖZCAN   22 16 18,00 2 0 2,00 24 16 20,00 219,535 1 2 1444 189,208 46 75 3502 222,933 27 48 2090
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