
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 3 16 17 535 18438

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,2 9,1 12,91 13,1 7,8 11,13 7,3 5,4 5,97 10,4 8,8 8,19 46,0 31,1 38,20 255,460

Okul Ortalaması 19,9 7,3 18,05 15,4 4,9 14,20 12,4 4,0 11,38 15,9 7,8 13,94 63,6 24,0 57,57 313,240

KATILIMLAR

1 0 ROZA ASLAN   20 6 18,50 18 7 16,25 28 2 27,50 28 2 27,50 94 17 89,75 410,484 1 1 1 3 323

2 0 SALİH KARAKAŞ   22 4 21,00 23 4 22,00 16 3 15,25 20 9 17,75 81 20 76,00 368,436 2 2 2 5 1212

3 0 YAĞIZ KOCATÜRK   23 4 22,00 21 6 19,50 16 5 14,75 16 5 14,75 76 20 71,00 353,156 3 3 3 8 1740

4 0 Z* NEP *V AN 10 20 9 17,75 22 2 21,50 12 3 11,25 16 6 14,50 70 20 65,00 335,663 1 4 4 13 2465

5 0 ZEYNEP KARACASU   21 5 19,75 19 6 17,50 14 3 13,25 16 9 13,75 70 23 64,25 333,118 4 5 5 19 2614

6 0 ARDA KANAT 10 23 6 21,50 20 2 19,50 10 5 8,75 15 5 13,75 68 18 63,50 330,636 2 6 6 22 2728

7 0 SUDE İŞÇİ   18 8 16,00 6 7 4,25 23 2 22,50 19 7 17,25 66 24 60,00 320,970 5 7 8 35 3323

8 0 SUDE KOLAK 10 21 8 19,00 17 6 15,50 14 7 12,25 15 9 12,75 67 30 59,50 318,897 3 8 9 39 3441

9 0 KEREM EFE BAŞ 10 18 11 15,25 19 8 17,00 4 4 3,00 23 6 21,50 64 29 56,75 311,468 4 9 10 54 3923

10 0 MUHAMMED AYGÜN   19 8 17,00 18 2 17,50 7 0 7,00 15 7 13,25 59 17 54,75 304,899 6 10 11 69 4402

11 0 BADE YILMAZ   21 7 19,25 17 6 15,50 8 4 7,00 13 5 11,75 59 22 53,50 300,789 7 11 12 74 4692

12 0 ATİLLA MENTEŞ 10A 18 10 15,50 17 8 15,00 11 4 10,00 13 11 10,25 59 33 50,75 292,950 1 12 13 90 5263

13 0 CEYLİN YILDIRIM   20 5 18,75 13 3 12,25 17 10 14,50 50 18 45,50 276,916 8 13 14 142 6670

14 0 ATAY AKSOY   18 8 16,00 13 9 10,75 5 5 3,75 15 13 11,75 51 35 42,25 267,394 9 14 15 172 7533

15 0 YILMAZ ÖZGÜR ERBAŞ   17 10 14,50 13 6 11,50 9 9 6,75 9 12 6,00 48 37 38,75 256,838 10 15 16 200 8552

16 0 ÖMER İŞLEK   19 8 17,00 4 0 4,00 8 5 6,75 4 8 2,00 35 21 29,75 229,299 11 16 17 319 11360
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