
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 7. SINIF SÜREÇ DEĞERLENDİRME SINAVI - 254 158 2546 27219

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,12 6 3 5,03 6 3 4,62 6 2 5,33 8 7 6,15 10 7 7,51 48 30 37,76 316,580

Okul Ortalaması 17 3 16,06 9 1 8,32 8 2 7,46 9 1 9,28 15 4 13,68 17 3 15,62 75 13 70,42 428,860

KATILIMLAR

1 0 SENA KOLAK  20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 89 1 88,67 497,694 1 1 1 1 27
% 0,10

2 286 NEHİR YILMAZ 7 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 89 1 88,67 494,813 1 2 2 4 54
% 0,20

3 0 ELİF DURLAK  20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 89 1 88,67 493,823 2 3 3 5 86
% 0,32

4 0 OSMAN BERTAN 7 20 0 20,00 10 0 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 19 1 18,67 20 0 20,00 86 3 85,01 487,540 2 4 8 17 274
% 1,01

5 0 KEREM TANRIVERDİ 7 20 0 20,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 84 6 82,00 479,177 3 5 12 35 585
% 2,15

6 0 YAVUZ SELİM YEŞİLDAL 19 1 18,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 84 6 82,00 476,877 3 6 15 43 699
% 2,57

7 0 KEREM ATEŞ  19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 84 6 82,01 476,508 4 7 16 44 718
% 2,64

8 108 ÇINAR KATIKSIZ 7E 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 19 1 18,67 86 4 84,67 476,283 1 8 17 45 724
% 2,66

9 0 AYŞE PELİN COŞKUN  19 1 18,67 10 0 10,00 7 2 6,33 10 0 10,00 18 2 17,33 20 0 20,00 84 5 82,33 475,503 5 9 18 47 754
% 2,77

10 0 ELİF ÖZTÜRK  20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 19 1 18,67 85 4 83,67 475,403 6 10 19 48 755
% 2,77

11 0 EMİR EFE GÜRKAN 7A 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 19 1 18,67 84 5 82,34 473,098 1 11 20 53 867
% 3,19

12 0 CEYLİN SENA ATEŞ  18 2 17,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 19 0 19,00 20 0 20,00 82 7 79,66 472,530 7 12 21 55 895
% 3,29

13 0 YUSUF GERÇEK  19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 84 6 82,01 470,481 8 13 22 59 1011
% 3,71

14 0 ALYA KUĞU  20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 17 3 16,00 84 6 82,00 469,663 9 14 24 63 1055
% 3,88

15 34 ASYA IŞIK 7C 20 0 20,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 17 3 16,00 81 9 78,00 463,129 1 15 29 89 1404
% 5,16

16 0 POYRAZ BURDURLU  19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 82 8 79,34 460,890 10 16 30 99 1510
% 5,55

17 0 YAVUZSELİM ULU 7 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 82 8 79,33 460,772 4 17 31 100 1515
% 5,57

18 0 ÇAĞAN DEĞER  18 2 17,33 10 0 10,00 8 1 7,67 9 1 8,67 18 2 17,33 18 2 17,33 81 8 78,33 460,037 11 18 32 103 1543
% 5,67

19 0 HASAN YEKTA  19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 19 1 18,67 82 8 79,35 459,900 12 19 33 104 1551
% 5,70

20 147 FATOŞ ALKAN 7 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 19 1 18,67 82 7 79,68 459,792 5 20 34 105 1558
% 5,72

21 0 KUTAY ATILGAN 7* 17 2 16,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 17 3 16,00 20 0 20,00 81 8 78,33 459,520 1 21 35 107 1572
% 5,78

22 0 ZEYNEP İREM MEMİŞOĞLU 19 1 18,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 16 3 15,00 20 0 20,00 79 10 75,67 457,701 13 22 36 111 1686
% 6,19

23 0 NEHİR TANSUYU  18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 17 3 16,00 81 9 77,99 456,285 14 23 37 117 1771
% 6,51

24 0 YÜSRANUR GÜNDOĞDU 20 0 20,00 9 1 8,67 8 1 7,67 9 0 9,00 17 3 16,00 16 2 15,33 79 7 76,67 455,238 15 24 38 124 1829
% 6,72

25 0 MERYEM BİLİCİ  16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 19 1 18,67 82 8 79,34 454,377 16 25 39 127 1886
% 6,93

26 0 YUNUS BUĞRA CİNDİOĞLU 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 19 0 19,00 16 4 14,67 80 9 77,01 453,461 17 26 41 134 1943
% 7,14

27 0 YUSUF KABUCU  17 2 16,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 18 1 17,67 17 3 16,00 79 9 76,00 451,681 18 27 42 140 2049
% 7,53

28 0 ÇINAR ASEFOĞLU 3 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 17 2 16,33 17 3 16,00 79 10 75,67 449,730 1 28 43 149 2157
% 7,92

29 0 ZEYNEP ECE BATTAL  18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 15 3 14,00 17 3 16,00 78 10 74,67 440,962 19 29 48 187 2774
% 10

30 0 GÜNEŞ GÜRBÜZ  17 2 16,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 3 14,00 17 2 16,33 77 9 73,99 438,033 20 30 50 200 2978
% 11

31 0 DERİN DEMİRALP  18 2 17,33 10 0 10,00 5 5 3,33 10 0 10,00 16 3 15,00 16 4 14,67 75 14 70,33 433,017 21 31 51 220 3316
% 12

32 126 ELİF EYLÜL ÇELİK 7A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 4 11,67 16 4 14,67 77 10 73,68 432,867 2 32 52 221 3325
% 12

33 0 ELİF ZEREN İBİK  19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 5 12,33 15 5 13,33 77 12 73,00 430,650 22 33 54 233 3469
% 13
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,12 6 3 5,03 6 3 4,62 6 2 5,33 8 7 6,15 10 7 7,51 48 30 37,76 316,580

Okul Ortalaması 17 3 16,06 9 1 8,32 8 2 7,46 9 1 9,28 15 4 13,68 17 3 15,62 75 13 70,42 428,860

KATILIMLAR

34 0 NEHİR ADA GÜLER 7 15 4 13,67 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 16 3 15,00 18 2 17,33 72 16 66,67 424,101 6 34 57 260 3944
% 14

35 0 BADE FARSAK  15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 5 13,33 18 1 17,67 74 15 69,00 423,315 23 35 60 267 4012
% 15

36 0 AHMET ÇINAR UÇAR  17 2 16,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 14 6 12,00 16 3 15,00 74 14 69,33 421,394 24 36 61 273 4133
% 15

37 0 ZEYNEP ASMİN OĞUZSOY 15 4 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 15 5 13,33 16 4 14,67 72 16 66,68 414,054 25 37 68 307 4687
% 17

38 0 RÜZGAR YILDIRIM  17 3 16,00 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 14 6 12,00 16 4 14,67 71 19 64,67 411,337 26 38 70 323 4864
% 18

39 0 BEYZA KARACASU  17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 12 7 9,67 16 4 14,67 73 16 67,67 410,106 27 39 71 334 4955
% 18

40 0 SİDAL HASDEMİR  16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 2 12,33 13 5 11,33 69 14 64,34 402,093 28 40 76 387 5566
% 20

41 0 ALPEREN ALP  16 3 15,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 2 8,33 17 2 16,33 66 13 61,66 397,229 29 41 78 410 5947
% 22

42 0 EMİRKAANCETİN  14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 3 9,00 17 3 16,00 69 14 64,34 396,276 30 42 79 417 6013
% 22

43 0 YİĞİTKONURALP  14 5 12,33 8 2 7,33 8 1 7,67 8 1 7,67 13 6 11,00 15 4 13,67 66 19 59,67 389,755 31 43 85 468 6537
% 24

44 0 CEVDA ÇELİK 7 12 5 10,33 8 2 7,33 5 5 3,33 10 0 10,00 14 4 12,67 16 4 14,67 65 20 58,33 388,843 7 44 87 475 6604
% 24

45 0 BEREN TURNA  16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 10 6,67 15 5 13,33 69 21 62,01 385,664 32 45 91 502 6860
% 25

46 0 ZEYNEP BEREN ÖZDİNÇ 15 4 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 7 5,67 17 3 16,00 66 18 60,00 382,567 33 46 93 524 7135
% 26

47 0 AHMET İHSAN KÖKDOGAN7 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 13 4 11,67 16 3 15,00 61 25 52,67 379,479 8 47 94 543 7353
% 27

48 0 BERFİN YILMAZ  16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 9 7,00 13 7 10,67 65 24 57,00 372,105 34 48 98 586 7962
% 29

49 0 ZEYNEP DURU ASİL  17 3 16,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 5 5,33 12 8 9,33 61 21 53,99 362,250 35 49 105 665 8763
% 32

50 0 ASLIHAN ÇAKIROĞLU  15 4 13,67 6 4 4,67 2 6 0,00 10 0 10,00 12 5 10,33 8 7 5,67 53 26 44,34 346,044 36 50 113 788 10077
% 37

51 0 MİNA ARSLAN  10 6 8,00 8 1 7,67 7 1 6,67 9 1 8,67 5 1 4,67 13 2 12,33 52 12 48,01 337,719 37 51 118 859 10815
% 40

52 0 OKAN ARDAL  13 6 11,00 8 2 7,33 6 3 5,00 10 0 10,00 7 13 2,67 7 13 2,67 51 37 38,67 301,607 38 52 129 1165 14212
% 52

53 0 ZEHRA TAŞCI  9 11 5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 14 0,33 10 9 7,00 41 47 25,33 268,692 39 53 136 1494 17709
% 65

54 0 ALPEREN ÇAĞRI TOK  5 11 1,33 1 7 -1,33 3 4 1,67 9 1 8,67 4 10 0,67 8 3 7,00 30 36 18,01 246,405 40 54 145 1737 20132
% 74
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