
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4 41 41 330 11170

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,9 8,8 10,67 14,7 7,6 12,79 7,7 4,5 6,60 10,5 7,7 8,62 45,8 28,5 38,68 257,220

Okul Ortalaması 14,8 7,9 12,84 18,6 5,9 17,10 13,7 4,1 12,65 16,8 7,0 15,00 63,8 24,9 57,59 314,050

KATILIMLAR

1 0 AZRA HAZAN ALTINOVA10 27 3 26,25 26 4 25,00 25 3 24,25 28 2 27,50 106 12 103,00 449,306 1 1 1 1 32

2 0 ELİF YILMAZ 10 27 3 26,25 27 2 26,50 26 4 25,00 26 4 25,00 106 13 102,75 448,454 2 2 2 2 35

3 0 ROZA ASLAN   15 3 14,25 25 5 23,75 27 3 26,25 27 3 26,25 94 14 90,50 413,241 1 3 3 4 145

4 0 KEREM EFE BAŞ 10 15 9 12,75 23 6 21,50 20 2 19,50 25 5 23,75 83 22 77,50 374,258 3 4 4 6 505

5 0 YAĞIZ KOCATÜRK   21 6 19,50 22 5 20,75 19 3 18,25 20 6 18,50 82 20 77,00 371,667 2 5 5 7 551

6 0 MUHAMMED AYGÜN 10 19 7 17,25 24 5 22,75 12 3 11,25 25 3 24,25 80 18 75,50 367,681 4 6 6 9 620

7 0 ÖMER ÖZGÜRBÜZ 10 12 10 9,50 23 3 22,25 24 4 23,00 21 5 19,75 80 22 74,50 365,502 5 7 7 10 660

8 0 DURU ÇATMAZ   14 11 11,25 23 4 22,00 18 4 17,00 24 4 23,00 79 23 73,25 361,647 3 8 8 12 754

9 0 AHMET CENGİZ MERT   18 7 16,25 26 2 25,50 17 4 16,00 17 8 15,00 78 21 72,75 359,174 4 9 9 13 801

10 0 DENİZ KUZEY TEKE 10 10 4 9,00 20 6 18,50 20 1 19,75 24 3 23,25 74 14 70,50 353,683 6 10 10 16 924

11 0 SUDE KOLAK 10 21 4 20,00 19 3 18,25 18 5 16,75 16 5 14,75 74 17 69,75 349,659 7 11 11 18 1014

12 0 YAĞIZ KARA   17 9 14,75 21 7 19,25 14 2 13,50 22 8 20,00 74 26 67,50 343,788 5 12 12 22 1157

13 0 ELİF SAADET YAVUZ   15 9 12,75 24 4 23,00 12 4 11,00 21 3 20,25 72 20 67,00 342,555 6 13 13 24 1191

14 0 AZRA KIRMIZIKAN 10 14 11 11,25 23 5 21,75 23 3 22,25 12 8 10,00 72 27 65,25 337,079 8 14 14 31 1344

15 0 ARDA KANA T 10 19 4 18,00 16 6 14,50 14 2 13,50 18 7 16,25 67 19 62,25 327,434 9 15 15 42 1640

16 0 EGE GÜN 10 16 7 14,25 21 4 20,00 13 3 12,25 17 11 14,25 67 25 60,75 323,332 10 16 16 49 1810

17 0 TÜRKER ASLAN 10 21 9 18,75 20 9 17,75 11 5 9,75 15 11 12,25 67 34 58,50 315,904 11 17 17 58 2112

18 0 İZEM YILDIRIM   11 2 10,50 16 4 15,00 16 4 15,00 19 6 17,50 62 16 58,00 315,683 7 18 18 59 2125

19 0 BUKET TUANA BOZKONT10 12 3 11,25 22 4 21,00 15 3 14,25 13 8 11,00 62 18 57,50 313,823 12 19 19 62 2196

20 0 BADE YILMAZ   14 9 11,75 21 7 19,25 11 2 10,50 17 5 15,75 63 23 57,25 313,196 8 20 20 65 2228

21 0 ZEYNEP ELVAN 10 18 7 16,25 20 4 19,00 13 3 12,25 11 9 8,75 62 23 56,25 309,325 13 21 21 80 2400

22 0 MİRAÇ KAYRA ÇANDUR   13 12 10,00 22 7 20,25 10 9 7,75 19 8 17,00 64 36 55,00 306,710 9 22 22 85 2513

23 0 EMİNE MİNE AKYILDIZ 10 12 9 9,75 23 1 22,75 11 2 10,50 11 3 10,25 57 15 53,25 301,212 14 23 23 102 2803

24 0 DERİN ADIGÜZEL 10 5 4 4,00 19 6 17,50 9 3 8,25 22 3 21,25 55 16 51,00 295,636 15 24 24 112 3060

25 0 AYŞE UZUN 10 14 6 12,50 11 10 8,50 15 5 13,75 17 7 15,25 57 28 50,00 291,285 16 25 25 124 3305

26 0 KUDRET CİP 10 12 5 10,75 17 6 15,50 9 2 8,50 17 8 15,00 55 21 49,75 290,751 17 26 26 125 3343

27 0 AYŞEGÜL BÖRKLÜ   12 10 9,50 19 2 18,50 13 5 11,75 12 10 9,50 56 27 49,25 289,191 10 27 27 130 3419

28 0 HİDAYET MOLLAHAMUT  16 11 13,25 7 5 5,75 14 6 12,50 19 9 16,75 56 31 48,25 285,987 11 28 28 137 3592

29 0 ELİFNUR ÖZSOY   15 9 12,75 18 9 15,75 5 10 2,50 19 8 17,00 57 36 48,00 285,311 12 29 29 140 3631

30 0 SUDE İŞÇİ 10 11 10 8,50 12 6 10,50 19 3 18,25 13 11 10,25 55 30 47,50 284,090 18 30 30 144 3703

31 0 MİNA DEDELER 10 17 6 15,50 7 7 5,25 12 7 10,25 17 9 14,75 53 29 45,75 278,100 19 31 31 161 4050

32 0 SELİN GÖZİŞ   13 12 10,00 14 11 11,25 12 7 10,25 16 12 13,00 55 42 44,50 274,987 13 32 32 167 4228

33 0 ETKA TURGUT   15 3 14,25 15 9 12,75 11 2 10,50 8 7 6,25 49 21 43,75 271,910 14 33 33 176 4415

34 0 ATAY AKSOY   12 13 8,75 15 10 12,50 10 2 9,50 14 8 12,00 51 33 42,75 269,849 15 34 34 177 4543

35 0 DORUK TÜRKAN 10 13 13 9,75 20 6 18,50 8 5 6,75 11 15 7,25 52 39 42,25 268,026 20 35 35 182 4654

36 0 ZEYNEP ADA BALKIR   11 17 6,75 21 9 18,75 4 13 0,75 14 10 11,50 50 49 37,75 255,059 16 36 36 205 5503

37 0 DEFNE UYSAL 10 11 11 8,25 12 14 8,50 11 5 9,75 11 10 8,50 45 40 35,00 246,478 21 37 37 215 6077

38 0 ÖZGÜR ERBAŞ   15 6 13,50 10 7 8,25 7 3 6,25 8 4 7,00 40 20 35,00 245,735 17 38 38 217 6126

39 0 MELEK BEGÜM ARAZ 10 11 6 9,50 17 5 15,75 3 0 3,00 3 0 3,00 34 11 31,25 234,823 22 39 39 234 6838

40 0 EMRE ŞENGÜL   12 12 9,00 15 10 12,50 5 7 3,25 7 13 3,75 39 42 28,50 226,651 18 40 40 246 7380

41 0 DEMİR TÜRKAN   11 10 8,50 6 4 5,00 4 3 3,25 11 9 8,75 32 26 25,50 217,898 19 41 41 258 7886
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