
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ KAFA DENGİ 11 SINIF DES 04 (KÇ00-11.01DES24) 61 61 61 1554

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,1 7,5 10,19 8,7 4,9 7,47 8,5 4,2 7,42 7,0 4,7 5,86 36,3 21,3 30,94 157,350 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 0,0 0,0 0,01 0,2 0,0 0,15 20,3 5,3 19,03 20,1 7,9 18,17 40,6 13,1 37,36 7,090 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 PELİN GİRGİN   37 1 36,75 34 1 33,75 71 2 70,50

2 0 AHMET DEMİRCİ   36 4 35,00 35 4 34,00 71 8 69,00

3 0 BORA TANER 11 31 2 30,50 31 3 30,25 62 5 60,75

4 0 AHMET BERTAN 11 28 5 26,75 33 4 32,00 61 9 58,75

5 0 TUANA OCAK   31 3 30,25 26 5 24,75 57 8 55,00

6 0 İBRAHİM AY 11 29 4 28,00 28 6 26,50 57 10 54,50

7 0 IRMAK ŞEN   31 0 31,00 25 6 23,50 56 6 54,50

8 0 SÜMEYYE TOPALOĞLU   33 2 32,50 21 3 20,25 54 5 52,75

9 0 HÜSEYİN ENDOĞAN   25 6 23,50 29 2 28,50 54 8 52,00

10 0 CENGİZ UÇAR   24 3 23,25 29 3 28,25 53 6 51,50

11 0 İBRAHİM YAZAR   25 6 23,50 29 6 27,50 54 12 51,00

12 0 FEYZA KARADAĞ   29 6 27,50 26 11 23,25 55 17 50,75

13 0 KÜBRA BEGÜM UYSAL 11 26 3 25,25 27 6 25,50 53 9 50,75

14 0 ASLI PULGU   28 3 27,25 24 8 22,00 52 11 49,25

15 0 İPEK SARIKAYA 11 25 8 23,00 28 8 26,00 53 16 49,00

16 0 EGE EYMEN TOPAL   37 2 36,50 12 1 11,75 49 3 48,25

17 0 ARDA DALDAL   22 3 21,25 29 10 26,50 51 13 47,75

18 0 VELİ ÖNAL   25 7 23,25 25 5 23,75 50 12 47,00

19 0 CEYLİN ECE KESKİN 11 23 6 21,50 27 7 25,25 50 13 46,75

20 0 MERT DEMİR   26 5 24,75 22 8 20,00 48 13 44,75

21 0 BURAK ULUTAŞ   22 12 19,00 28 10 25,50 50 22 44,50

22 0 ALARA ATASOY 11 23 3 22,25 24 9 21,75 47 12 44,00

23 0 KERE  DENİZ MUTLU   25 7 23,25 24 14 20,50 49 21 43,75

24 0 AYŞE BEŞİNCİ 11 22 9 19,75 26 11 23,25 48 20 43,00

25 0 YUSUF ERTEM   22 6 20,50 23 11 20,25 45 17 40,75

26 0 KAYRA BOZDAĞ   23 6 21,50 22 13 18,75 45 19 40,25

27 0 HAMZA KORKULU   24 5 22,75 18 3 17,25 42 8 40,00

28 0 EFE ACAR   19 5 17,75 23 6 21,50 42 11 39,25

29 0 SENA ATICI 11 19 5 17,75 23 7 21,25 42 12 39,00

30 0 CAN ÖZTÜRK   20 4 19,00 21 5 19,75 41 9 38,75
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ KAFA DENGİ 11 SINIF DES 04 (KÇ00-11.01DES24) 61 61 61 1554

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,1 7,5 10,19 8,7 4,9 7,47 8,5 4,2 7,42 7,0 4,7 5,86 36,3 21,3 30,94 157,350 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 0,0 0,0 0,01 0,2 0,0 0,15 20,3 5,3 19,03 20,1 7,9 18,17 40,6 13,1 37,36 7,090 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 0 YUSUF BAYAR 11 23 2 22,50 16 2 15,50 39 4 38,00

32 0 KEMAL UTKU ONAY   19 2 18,50 21 7 19,25 40 9 37,75

33 0 ELİF MEN   20 7 18,25 21 10 18,50 41 17 36,75

34 0 DORUK CAN KÜÇÜK   20 8 18,00 20 9 17,75 40 17 35,75

35 0 YUSUF TÖRÜN   1 1 0,75 15 10 12,50 23 10 20,50 39 21 33,75 218,615 1 1 419

36 0   12 3 11,25 24 7 22,25 36 10 33,50

37 0 HAMZA KARAKAŞ   17 6 15,50 21 15 17,25 38 21 32,75

38 0 KIVANÇ ASLAN 11 15 5 13,75 21 9 18,75 36 14 32,50

39 0 ELA NAZ SEZDİ 11 21 5 19,75 15 12 12,00 36 17 31,75

40 0 YAĞIZ AVKAN   9 0 9,00 15 2 14,50 11 11 8,25 35 13 31,75 213,812 2 2 474

41 0 ŞEVVAL ŞİŞMAN   20 4 19,00 15 10 12,50 35 14 31,50

42 0 DEREN ŞENDURAN   16 9 13,75 19 7 17,25 35 16 31,00

43 3 RÜYA ŞEN 11A 16 8 14,00 19 15 15,25 35 23 29,25

44 0 EYMEN GELERİ   17 5 15,75 15 6 13,50 32 11 29,25

45 0 İHSAN AKTAŞ   17 10 14,50 18 13 14,75 35 23 29,25

46 0 HİRANUR YILMAZ 11 18 5 16,75 13 3 12,25 31 8 29,00

47 0 YAĞIZ VAROL 11 14 3 13,25 18 9 15,75 32 12 29,00

48 0 KAAN ERBAY   15 3 14,25 15 8 13,00 30 11 27,25

49 0 DORUK ÖZHAN   13 0 13,00 14 4 13,00 27 4 26,00

50 0 İNCİ DERİN   17 10 14,50 13 13 9,75 30 23 24,25

51 0 ZEYNEP ÇETİN   10 6 8,50 16 9 13,75 26 15 22,25

52 0 CEYLİN ŞEN   12 5 10,75 12 6 10,50 24 11 21,25

53 0 ECE ÇAĞIL   16 13 12,75 13 18 8,50 29 31 21,25

54 0 ESİLA İĞDELİOĞLU 11 12 7 10,25 11 9 8,75 23 16 19,00

55 0 CEYDA BALCI   12 6 10,50 11 13 7,75 23 19 18,25

56 0 UĞUR KARAYEL   11 1 10,75 5 5 3,75 16 6 14,50

57 0 MEHMET GÜVEN   9 9 6,75 10 9 7,75 19 18 14,50

58 0 NEHİR SOYLU 11 9 10 6,50 9 11 6,25 18 21 12,75

59 0 MUHAMMED KILIÇ 11 12 7 10,25 12 7 10,25

60 0 BAYBARS MUSA KISA 11 1 1 0,75 13 15 9,25 14 16 10,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
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İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ KAFA DENGİ 11 SINIF DES 04 (KÇ00-11.01DES24) 61 61 61 1554

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,1 7,5 10,19 8,7 4,9 7,47 8,5 4,2 7,42 7,0 4,7 5,86 36,3 21,3 30,94 157,350 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 0,0 0,0 0,01 0,2 0,0 0,15 20,3 5,3 19,03 20,1 7,9 18,17 40,6 13,1 37,36 7,090 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

61 0 BERKAN AKBIYIK   7 7 5,25 4 8 2,00 11 15 7,25
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