
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme 37 148 251 4389

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11,8 9,8 9,32 11,0 9,9 8,53 4,3 5,1 3,01 6,8 8,1 4,77 33,8 32,8 25,63 218,040

Okul Ortalaması 15,4 7,9 13,37 15,6 7,5 13,70 14,3 5,9 12,85 15,2 8,2 13,15 60,4 29,5 53,07 300,310

KATILIMLAR

1 0 ROZA ASLAN   12 9 9,75 24 6 22,50 28 2 27,50 29 1 28,75 93 18 88,50 407,914 1 1 1 1 8

2 0 ÖMER ÖZGÜBÜZ 10 16 13 12,75 22 5 20,75 26 4 25,00 25 4 24,00 89 26 82,50 389,298 1 2 3 3 15

3 0 DEFNE DEMİREL 10 17 10 14,50 19 8 17,00 26 3 25,25 21 5 19,75 83 26 76,50 370,864 2 3 7 7 37

4 0 YAĞIZ KOCATÜRK   20 9 17,75 22 5 20,75 19 7 17,25 22 5 20,75 83 26 76,50 370,482 2 4 8 8 38

5 0 DURU ÇATMAZ 10 18 9 15,75 19 8 17,00 23 7 21,25 17 12 14,00 77 36 68,00 344,921 3 5 11 12 100

6 0 KUZEY TEKE 10 6 5 4,75 14 8 12,00 27 3 26,25 24 2 23,50 71 18 66,50 342,222 4 6 12 14 109

7 0 MİRAÇ ÇANDUR 10 21 6 19,50 19 9 16,75 19 6 17,50 15 13 11,75 74 34 65,50 336,828 5 7 16 18 127

8 0 SALİH KARAKAŞ 10 13 9 10,75 22 5 20,75 16 6 14,50 20 9 17,75 71 29 63,75 332,945 6 8 19 21 138

9 0 KEREMEFE BAŞ 10 15 9 12,75 22 6 20,50 14 11 11,25 20 7 18,25 71 33 62,75 329,699 7 9 20 22 156

10 0 MUHAMMED AYGÜN 10 19 7 17,25 24 5 22,75 9 3 8,25 16 9 13,75 68 24 62,00 326,680 8 10 23 25 171

11 0 SUDE KOLAK 10 17 9 14,75 14 6 12,50 20 6 18,50 18 8 16,00 69 29 61,75 326,343 9 11 24 26 175

12 0 BADE YILMAZ   21 6 19,50 19 7 17,25 16 6 14,50 13 9 10,75 69 28 62,00 326,267 3 12 25 27 176

13 0 AHMET MERT 10 17 11 14,25 21 9 18,75 18 6 16,50 14 11 11,25 70 37 60,75 323,212 10 13 26 28 193

14 0 YİĞİT YILDIZ 10 14 9 11,75 17 8 15,00 19 6 17,50 16 6 14,50 66 29 58,75 317,655 11 14 31 34 216

15 0 YAĞIZ KARA   20 6 18,50 18 9 15,75 12 9 9,75 15 13 11,75 65 37 55,75 307,650 4 15 41 44 276

16 0 ELİFSAAD ETYAVUZ 10 16 7 14,25 16 7 14,25 10 4 9,00 18 8 16,00 60 26 53,50 301,609 12 16 42 45 318

17 0 ZEYNEP KARACASU   22 7 20,25 16 10 13,50 13 6 11,50 10 8 8,00 61 31 53,25 299,757 5 17 47 50 337

18 0 ATAY AKSOY   17 8 15,00 14 9 11,75 10 5 8,75 18 8 16,00 59 30 51,50 295,499 6 18 53 56 371

19 0 EGE GÜN 10 16 7 14,25 18 9 15,75 12 7 10,25 14 11 11,25 60 34 51,50 295,407 13 19 54 57 373

20 0 TÜRKER ASLAN   20 5 18,75 18 8 16,00 7 3 6,25 12 8 10,00 57 24 51,00 293,269 7 20 56 59 387

21 0 EMİNE AKYILDIZ 10 12 9 9,75 13 7 11,25 16 5 14,75 14 1 13,75 55 22 49,50 290,080 14 21 62 65 410

22 0 AYŞEGÜL BÖRKLÜ   18 9 15,75 12 11 9,25 16 7 14,25 12 9 9,75 58 36 49,00 287,637 8 22 67 72 432

23 0 İZEM YILDIRIM   13 1 12,75 13 7 11,25 14 6 12,50 12 3 11,25 52 17 47,75 284,329 9 23 71 79 468

24 0 KUDRET CİP   11 7 9,25 15 9 12,75 13 5 11,75 15 8 13,00 54 29 46,75 281,848 10 24 77 85 502

25 0 ZEYNEP EL  N 10 18 7 16,25 15 7 13,25 7 4 6,00 12 5 10,75 52 23 46,25 279,345 15 25 79 87 526

26 0 HİDAYET MOLLA 10 18 9 15,75 9 5 7,75 10 11 7,25 17 9 14,75 54 34 45,50 277,316 16 26 82 91 549

27 0 EREN YILDIZ   17 13 13,75 3 2 2,50 16 8 14,00 17 8 15,00 53 31 45,25 276,834 11 27 83 92 552

28 0 BUKET BOZKONT 10 14 8 12,00 9 11 6,25 13 5 11,75 14 7 12,25 50 31 42,25 267,934 17 28 92 108 660

29 0 DORUK TÜRKAN 10 15 11 12,25 16 14 12,50 6 6 4,50 15 13 11,75 52 44 41,00 264,124 18 29 98 115 713

30 0 SUDE İŞÇİ 10 15 2 14,50 6 11 3,25 13 9 10,75 14 9 11,75 48 31 40,25 261,577 19 30 102 123 748

31 0 DEMİR TÜRKAN   12 5 10,75 12 3 11,25 16 3 15,25 3 2 2,50 43 13 39,75 260,191 12 31 105 126 771

32 0 EMRE ŞENGÜL 10 15 10 12,50 17 6 15,50 5 5 3,75 9 12 6,00 46 33 37,75 254,092 20 32 109 134 886

33 0 ALPEREN ÇENTE 10 11 5 9,75 13 8 11,00 3 5 1,75 15 6 13,50 42 24 36,00 249,489 21 33 113 141 996

34 0 DERİN ADIGÜZEL 10 6 5 4,75 11 7 9,25 13 4 12,00 12 11 9,25 42 27 35,25 247,714 22 34 116 145 1030

35 0 ETKA TURGUT 10 12 5 10,75 15 5 13,75 11 6 9,50 3 10 0,50 41 26 34,50 244,330 23 35 118 149 1106

36 0 SELİN GÖZİŞ 10 10 11 7,25 14 8 12,00 8 5 6,75 10 13 6,75 42 37 32,75 239,774 24 36 120 156 1233

37 0 MİNA DEDELER 10 14 15 10,25 5 9 2,75 6 14 2,50 11 19 6,25 36 57 21,75 206,298 25 37 132 200 2394
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