
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA 61 61 3049 14902

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,05 7 2 6,59 6 3 4,99 5 3 4,14 8 8 5,81 12 7 10,17 50 31 39,75 322,640

Okul Ortalaması 15 5 13,36 9 1 9,08 8 2 7,37 9 1 8,38 13 5 11,78 17 3 15,63 71 16 65,60 408,770

KATILIMLAR

1 0 MERT ANIL ÖREN 7-XX 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 87 3 86,00 483,450 1 1 1 12 58
% 0,39

2 0 YAĞMUR TAYFUR 7-XX 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 86 4 84,68 480,736 2 2 2 15 82
% 0,55

3 0 YİĞİT TUNA CINDIR 7-XX 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 84 6 82,02 476,389 3 3 3 24 139
% 0,93

4 0 NAZ SELVİTOPU 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 85 5 83,33 476,249 4 4 4 26 145
% 0,97

5 0 MELİKE ERDOĞMUŞ 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 84 6 82,00 472,835 5 5 5 33 195
% 1,31

6 518 ELA NUR DEMİR 7-XX 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 19 1 18,67 84 6 82,01 468,383 6 6 6 42 275
% 1,85

7 0 ZEYNEP YILDIRIM 7-XX 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 84 6 82,00 467,020 7 7 7 45 312
% 2,09

8 0 MELİS BAĞCI 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 19 1 18,67 18 2 17,33 82 8 79,33 465,990 8 8 8 47 327
% 2,19

9 0 EMİR ERDUMAN 7-XX 16 4 14,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 81 9 78,00 460,447 9 9 9 63 467
% 3,13

10 0 KERİM TOPSAKAL 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 17 3 16,00 19 1 18,67 81 9 78,00 458,441 10 10 10 71 520
% 3,49

11 0 MİHRİNAZ SELÇUK 7-XX 19 1 18,67 10 0 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 19 1 18,67 15 5 13,33 81 8 78,34 458,171 11 11 11 74 527
% 3,54

12 0 YAĞIZ KAR 7-XX 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 17 3 16,00 81 9 78,01 457,368 12 12 12 77 542
% 3,64

13 0 ENES ERCİYES 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 16 2 15,33 18 2 17,33 81 6 78,99 455,237 13 13 13 82 596
% 4,00

14 0 ÖYKÜ YILDIZ 7-XX 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 2 16,33 17 3 16,00 79 10 75,67 446,294 14 14 14 101 867
% 5,82

15 0 DURU ÇİL 7-XX 17 2 16,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 2 15,33 17 3 16,00 79 8 76,33 445,337 15 15 15 104 895
% 6,01

16 0 EYMEN KAYA 7-XX 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 7 10,67 20 0 20,00 80 10 76,67 443,505 16 16 16 111 957
% 6,42

17 0 AHMET KAĞA N 7-XX 14 5 12,33 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 17 3 16,00 19 1 18,67 79 9 76,00 442,974 17 17 17 115 983
% 6,60

18 0 ZEYNEP TURAN 7-XX 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 1 13,67 16 4 14,67 78 7 75,68 442,014 18 18 18 120 1013
% 6,80

19 0 UMAY KILINÇ 7-XX 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 17 3 16,00 79 10 75,67 439,371 19 19 19 131 1112
% 7,46

20 0 DORUKEGE ACAR 7-XX 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 17 2 16,33 16 4 14,67 78 11 74,34 438,320 20 20 20 137 1152
% 7,73

21 0 EREN YAPRAKGÜL 7-XX 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 17 3 16,00 77 13 72,67 437,932 21 21 21 138 1166
% 7,82

22 0 ECESU DAĞLAR 7-XX 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 15 5 13,33 18 2 17,33 78 12 74,00 434,413 22 22 22 155 1305
% 8,76

23 0 Ş U* KARGACI 7-XX 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 16 2 15,33 19 1 18,67 76 12 72,00 433,181 23 23 23 163 1354
% 9,09

24 0 ÇINAR GÜNER 7-XX 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 15 5 13,33 17 3 16,00 77 13 72,67 432,662 24 24 24 165 1379
% 9,25

25 0 MUHAMMED HACIHASANO7-XX 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 1 7,67 15 2 14,33 18 2 17,33 76 10 72,66 432,421 25 25 25 166 1389
% 9,32

26 0 SELİN UYAR 7-XX 15 4 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 4 12,67 18 2 17,33 76 11 72,34 427,217 26 26 26 187 1609
% 11

27 0 CANER POLATCAN 7-XX 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 15 5 13,33 16 4 14,67 75 15 70,01 425,169 27 27 27 199 1684
% 11

28 0 AYSİMA ÇİMEN 7-XX 20 0 20,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 13 3 12,00 14 6 12,00 74 12 70,00 424,931 28 28 28 200 1692
% 11

29 0 UTKU BORAN ALMAZ 7-XX 16 2 15,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 4 11,67 17 3 16,00 75 10 71,67 424,243 29 29 29 203 1719
% 12

30 0 AYKUT KUTLU 7-XX 17 3 16,00 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 15 5 13,33 16 4 14,67 74 16 68,67 422,626 30 30 30 213 1795
% 12

31 0 DURU ESEN 7-XX 14 6 12,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 16 4 14,67 16 4 14,67 74 16 68,67 416,838 31 31 31 248 2040
% 14

32 0 SELİM OCAKTAN 7-XX 13 7 10,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 16 3 15,00 16 4 14,67 72 17 66,34 410,481 32 32 32 289 2322
% 16

33 0 SADIK ENDOĞAN 7-XX 13 5 11,33 10 0 10,00 9 0 9,00 7 1 6,67 15 3 14,00 16 3 15,00 70 12 66,00 410,236 33 33 33 291 2334
% 16
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34 0 EMİR ALİ YILMAZ 7-XX 15 5 13,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 14 6 12,00 18 2 17,33 70 20 63,33 409,071 34 34 34 300 2400
% 16

35 872 FURKAN TUNÇ 7-F 15 5 13,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 14 5 12,33 17 3 16,00 70 19 63,66 407,881 1 35 35 314 2463
% 17

36 911 ALİ ÇINAR KIRAN 7-A 14 5 12,33 8 2 7,33 4 3 3,00 9 1 8,67 16 2 15,33 16 4 14,67 67 17 61,33 406,765 1 36 36 323 2523
% 17

37 0 ELA BEREN YILDIZ 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 3 8,00 14 5 12,33 70 11 66,33 401,210 35 37 37 351 2801
% 19

38 0 BENYAMİN TABATABAİE7-XX 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 11 9 8,00 17 3 16,00 71 19 64,67 400,556 36 38 38 356 2839
% 19

39 0 AYBÜKEADA ÖZBEK 7-XX 12 7 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 14 2 13,33 17 3 16,00 68 17 62,33 399,228 37 39 39 366 2915
% 20

40 0 MİNANUR DARÇIN 7-XX 12 7 9,67 10 0 10,00 9 0 9,00 6 1 5,67 11 2 10,33 19 1 18,67 67 11 63,34 399,137 38 40 40 368 2923
% 20

41 0 ALPEREN MANAV 7-XX 15 4 13,67 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 11 5 9,33 16 4 14,67 67 17 61,34 392,430 39 41 41 415 3309
% 22

42 0 AZRA KARAHANOĞL 7-XX 15 5 13,33 10 0 10,00 5 5 3,33 9 1 8,67 12 7 9,67 16 4 14,67 67 22 59,67 389,839 40 42 42 431 3456
% 23

43 0 7-XX 16 3 15,00 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 6 6,00 17 3 16,00 67 16 61,67 389,734 41 43 43 433 3460
% 23

44 0 KUTAY KEÇİCİ 7-XX 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 11 9 8,00 18 2 17,33 69 21 62,00 388,665 42 44 44 438 3503
% 24

45 76 KAAN ÖZER 7-XX 14 5 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 11 8 8,33 16 4 14,67 66 22 58,66 382,216 43 45 45 485 3873
% 26

46 0 IRMAK ÇAĞLAR 7-XX 12 8 9,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 7 7,67 17 3 16,00 66 21 59,00 376,603 44 46 46 524 4225
% 28

47 0 SEHERNAZ CİHANER 7-A 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 12 3,00 17 3 16,00 64 25 55,67 373,557 2 47 47 545 4395
% 29

48 0 NİL DERİN DENİZ 7-XX 12 8 9,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 12 6 10,00 16 4 14,67 62 26 53,33 371,108 45 48 48 567 4523
% 30

49 0 BURAK MERİÇ 7-XX 11 9 8,00 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 13 7 10,67 16 4 14,67 63 27 54,01 370,231 46 49 49 577 4573
% 31

50 0 ZEYNEP BAĞCI 7-XX 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 15 -1,00 18 2 17,33 65 24 57,00 367,103 47 50 50 602 4748
% 32

51 0 EFE TEMEL 7-XX 13 6 11,00 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 8 5,33 15 5 13,33 64 21 56,99 364,308 48 51 51 615 4907
% 33

52 0 ELİF ZEREN BOLACA 7-XX 13 5 11,33 9 1 8,67 7 2 6,33 8 1 7,67 7 8 4,33 17 3 16,00 61 20 54,33 363,722 49 52 52 622 4942
% 33

53 0 * * 7-XX 12 7 9,67 9 1 8,67 5 5 3,33 4 3 3,00 7 10 3,67 17 3 16,00 54 29 44,34 341,190 50 53 53 836 6376
% 43

54 0 KEREM METİN 7-XX 11 9 8,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 11 9 8,00 13 7 10,67 56 34 44,67 339,030 51 54 54 865 6519
% 44

55 0 EMİR CAHİT ESMER 7-XX 10 8 7,33 8 2 7,33 5 3 4,00 6 3 5,00 6 4 4,67 17 3 16,00 52 23 44,33 338,206 52 55 55 874 6576
% 44

56 0 RÜZGAR KALDIRIMCI 7-E 14 4 12,67 10 0 10,00 7 1 6,67 9 1 8,67 2 9 -1,00 14 4 12,67 56 19 49,68 335,968 1 56 56 889 6712
% 45

57 593 ENDAZEYNEP ŞEN 7-D 8 10 4,67 10 0 10,00 7 3 6,00 6 2 5,33 9 8 6,33 15 5 13,33 55 28 45,66 333,358 1 57 57 911 6873
% 46

58 0 BİLGEHAVVA AKTA Ş 7-XX 14 4 12,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 8 4,33 11 9 8,00 54 29 44,33 332,734 53 58 58 916 6922
% 46

59 0 ESMA HÜSREVOĞLU 7-XX 9 11 5,33 9 1 8,67 7 3 6,00 4 6 2,00 9 9 6,00 16 4 14,67 54 34 42,67 332,331 54 59 59 924 6945
% 47

60 0 ZELAL AİŞE TUNCER 7-XX 1 19 -5,33 9 1 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 8 12 4,00 12 8 9,33 44 46 28,67 263,862 55 60 60 1738 10886
% 73

61 0 K EREM BAĞCI 7-XX 6 14 1,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 2 5 0,33 6 14 1,33 12 8 9,33 35 52 17,65 254,252 56 61 61 1879 11442
% 77
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