
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 260 228 1393 7362

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (asos) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,66 6 3 4,82 7 2 5,76 6 3 4,98 12 5 10,29 10 7 7,49 53 25 45,00 347,590

Okul Ortalaması 17 3 15,67 8 2 7,18 8 2 7,32 9 1 8,38 17 2 16,05 14 6 12,08 72 16 66,68 420,880

KATILIMLAR

1 0 YİĞİT TUNA CINDIR 7-XX 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 88 2 87,34 489,337 1 1 1 12 50
% 0,68

2 0 NAZ SELVİTOPU 7-XX 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 85 5 83,34 475,378 2 2 3 54 280
% 3,80

3 0 DORUK EGE ACAR 7-XX 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 84 6 82,01 470,601 3 3 4 75 388
% 5,27

4 0 MERT ANIL ÖREN 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 84 6 82,00 470,072 4 4 5 79 399
% 5,42

5 0 MELİKE ERDOĞMUŞ 7-XX 19 1 18,67 7 3 6,00 7 2 6,33 10 0 10,00 19 1 18,67 19 1 18,67 81 8 78,34 469,576 5 5 6 81 417
% 5,66

6 0 MİHRİNAZ ELİF SELÇUK7-XX 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 82 8 79,32 469,213 6 6 7 83 429
% 5,83

7 0 EMİR ERDUMAN 7-C 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 20 0 20,00 18 2 17,33 81 9 77,99 467,172 1 7 8 93 482
% 6,55

8 0 ŞULE KARGACI 7-XX 19 1 18,67 8 2 7,33 8 1 7,67 8 1 7,67 20 0 20,00 17 3 16,00 80 8 77,34 466,538 7 8 9 97 499
% 6,78

9 0 AYSİMA ÇİMEN 7-XX 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 82 8 79,33 466,042 8 9 10 100 509
% 6,91

10 0 MELİS BAĞCI 7-XX 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 82 8 79,33 466,042 8 9 10 100 509
% 6,91

11 0 YAĞMUR TAYFUR 7-XX 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 16 4 14,67 82 8 79,34 463,570 10 11 12 116 585
% 7,95

12 0 DURU ÇİL 7-XX 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 16 4 14,67 82 8 79,35 462,870 11 12 13 119 601
% 8,16

13 0 AHMET CANER POLATCAN7-XX 19 1 18,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 16 4 14,67 80 10 76,67 462,011 12 13 14 122 630
% 8,56

14 0 YAĞIZ KAR 7-XX 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 0 9,00 19 1 18,67 16 3 15,00 81 7 78,67 459,465 13 14 15 131 712
% 9,67

15 0 UTKUBORAN ALMAZ 7-XX 19 1 18,67 9 1 8,67 7 2 6,33 10 0 10,00 18 1 17,67 17 3 16,00 80 8 77,34 459,182 14 15 16 132 721
% 9,79

16 0 AHMET EMRE ALAN 7-XX 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 18 2 17,33 17 3 16,00 80 10 76,67 457,798 15 16 17 141 768
% 10

17 0 ELA NUR D* İR 7-XX 19 1 18,67 8 2 7,33 8 1 7,67 10 0 10,00 18 2 17,33 17 3 16,00 80 9 77,00 457,756 16 17 18 143 771
% 10

18 0 ÇINAR GÜNER 7-XX 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 80 10 76,66 457,560 17 18 19 146 780
% 11

19 0 7-XX 18 2 17,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 20 0 20,00 17 3 16,00 78 12 74,00 457,374 18 19 20 147 788
% 11

20 0 EYMEN KAYA 7-XX 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 20 0 20,00 15 5 13,33 79 11 75,33 453,918 19 20 22 166 897
% 12

21 0 ECESU DAĞLAR 7-XX 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 20 0 20,00 16 4 14,67 77 13 72,66 452,717 20 21 23 172 934
% 13

22 0 DURU ESEN 7-XX 18 2 17,33 5 5 3,33 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 16 4 14,67 77 13 72,67 448,171 21 22 24 205 1096
% 15

23 0 ELİF ZEREN BOLACA 7-XX 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 0 9,00 17 1 16,67 15 4 13,67 77 9 74,01 442,708 22 23 25 240 1281
% 17

24 0 DİLARA UYGAÇ 7-XX 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 19 1 18,67 16 4 14,67 74 16 68,67 442,340 23 24 26 242 1296
% 18

25 0 EMİR ALİ YILMAZ 7-XX 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 19 1 18,67 16 4 14,67 77 13 72,68 441,592 24 25 27 246 1318
% 18

26 0 ZEYNEP TURAN 7-XX 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 18 1 17,67 14 6 12,00 77 12 73,00 440,082 25 26 28 252 1363
% 19

27 0 AYKUT KUTLU 7-XX 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 14 5 12,33 76 13 71,67 439,193 26 27 29 256 1395
% 19

28 0 ENES ERCİYEŞ 7-XX 17 3 16,00 6 3 5,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 15 5 13,33 75 14 70,34 438,348 27 28 30 262 1423
% 19

29 0 AHMET KAĞAN YILMAZ7-XX 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 16 4 14,67 16 1 15,67 77 10 73,68 437,542 28 29 31 267 1458
% 20

30 0 LİVA BIYIKLI 7-XX 16 4 14,67 8 1 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 15 4 13,67 77 11 73,34 437,068 29 30 32 271 1474
% 20

31 0 EREN YAPRAKGÜL 7-XX 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 17 2 16,33 18 2 17,33 76 13 71,66 436,181 30 31 33 281 1504
% 20

32 0 SELİM OCAKTAN 7-XX 17 3 16,00 8 2 7,33 8 1 7,67 8 2 7,33 20 0 20,00 13 7 10,67 74 15 69,00 434,327 31 32 34 289 1558
% 21

33 0 MİNA ZALOĞLU 7-XX 16 4 14,67 7 3 6,00 9 0 9,00 8 2 7,33 18 2 17,33 16 4 14,67 74 15 69,00 432,176 32 33 35 303 1626
% 22
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 260 228 1393 7362

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (asos) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,66 6 3 4,82 7 2 5,76 6 3 4,98 12 5 10,29 10 7 7,49 53 25 45,00 347,590

Okul Ortalaması 17 3 15,67 8 2 7,18 8 2 7,32 9 1 8,38 17 2 16,05 14 6 12,08 72 16 66,68 420,880

KATILIMLAR

34 0 EFE TEMEL 7-XX 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 17 3 16,00 14 6 12,00 75 15 70,00 429,818 33 34 37 313 1708
% 23

35 0 ALPEREN MANAV 7-XX 19 0 19,00 7 2 6,33 10 0 10,00 4 4 2,67 16 1 15,67 13 2 12,33 69 9 66,00 428,429 34 35 38 322 1746
% 24

36 0 FURKAN TUNÇ 7-XX 18 2 17,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 15 5 13,33 16 4 14,67 74 16 68,66 425,533 35 36 39 330 1821
% 25

37 0 ALP ÇAKIR 7-XX 18 2 17,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 18 2 17,33 12 8 9,33 72 18 66,00 421,156 36 37 41 355 1940
% 26

38 0 KAAN ÖZER 7-XX 14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 16 2 15,33 16 4 14,67 74 14 69,34 420,310 37 38 42 358 1962
% 27

39 0 UMAY KILINÇ 7-XX 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 16 3 15,00 11 9 8,00 73 16 67,67 417,527 38 39 43 375 2054
% 28

40 0 SEHERNAZ CİHANER 7-XX 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 16 4 14,67 13 7 10,67 73 17 67,34 415,403 39 40 45 392 2120
% 29

41 0 ÖMER ÖZCAN 7-XX 14 4 12,67 7 2 6,33 8 2 7,33 10 0 10,00 16 2 15,33 14 5 12,33 69 15 63,99 407,248 40 41 47 440 2361
% 32

42 911 ALİ ÇINAR KIRAN 7-A 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 0 9,00 17 1 16,67 13 7 10,67 68 19 61,67 405,148 1 42 48 446 2406
% 33

43 0 BENYAMİN MOHSENİ 7-XX 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 16 4 14,67 13 7 10,67 69 21 62,01 403,420 41 43 50 454 2459
% 33

44 0 MİNANUR DARÇIN 7-XX 18 2 17,33 7 3 6,00 6 3 5,00 7 2 6,33 12 3 11,00 15 3 14,00 65 16 59,66 402,394 42 44 51 459 2480
% 34

45 0 ELA BEREN YILDIZ 7-XX 17 2 16,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 4 10 0,67 67 16 61,67 400,391 43 45 53 470 2530
% 34

46 0 ESMA HÜSREVOĞLU 7-XX 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 2 1 1,67 17 3 16,00 11 9 8,00 63 20 56,34 393,091 44 46 57 505 2746
% 37

47 0 TOPRAK EKİN KAPAR 7-XX 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 17 2 16,33 7 12 3,00 67 21 60,00 391,378 45 47 58 517 2801
% 38

48 0 KERİM TOPSAKAL 7-XX 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 13 7 10,67 14 6 12,00 68 22 60,67 389,184 46 48 59 526 2857
% 39

49 0 ZÜMRA ÖZÇELİK 7-XX 17 3 16,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 0 10,00 17 2 16,33 7 13 2,67 64 25 55,67 382,544 47 49 62 556 3015
% 41

50 0 KUTAY KEÇİCİ 7-XX 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 13 6 11,00 10 10 6,67 65 24 57,01 374,956 48 50 65 593 3194
% 43

51 0 BURAK MERİÇ 7-XX 13 7 10,67 5 4 3,67 9 1 8,67 9 1 8,67 14 4 12,67 12 8 9,33 62 25 53,68 370,781 49 51 68 608 3268
% 44

52 0 ÖMER ÇAĞLAR KESKİN7-XX 11 9 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 18 2 17,33 9 11 5,33 62 28 52,66 368,026 50 52 70 620 3330
% 45

53 0 UMUT ŞAHİN 7-XX 15 5 13,33 6 4 4,67 7 2 6,33 8 2 7,33 14 5 12,33 10 9 7,00 60 27 50,99 366,560 51 53 72 626 3360
% 46

54 0 ZEYNEP BAĞCI 7-XX 16 4 14,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 9 7 6,67 13 6 11,00 60 25 51,67 363,164 52 54 73 644 3424
% 47

55 0 AZRA KARAHANOĞLU 7-XX 15 5 13,33 5 5 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 11 3 10,00 11 7 8,67 58 24 50,00 361,363 53 55 74 654 3473
% 47

56 0 ENDA ZEYNEP ŞEN 7-XX 14 3 13,00 6 3 5,00 7 2 6,33 7 2 6,33 12 5 10,33 7 9 4,00 53 24 44,99 343,301 54 56 82 724 3896
% 53

57 0 KEMAL YİĞİT BOZKUŞ 7-XX 16 4 14,67 9 1 8,67 4 6 2,00 5 5 3,33 15 5 13,33 5 15 0,00 54 36 42,00 342,354 55 57 84 728 3923
% 53

58 0 BİLGE AKTAŞ 7-XX 14 6 12,00 3 5 1,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 8 7,33 6 13 1,67 47 38 34,33 309,146 56 58 109 889 4674
% 63

59 0 RÜZGAR ALİ KALDIPIMC7-XX 13 5 11,33 6 3 5,00 4 6 2,00 5 4 3,67 3 5 1,33 4 13 -0,33 35 36 23,00 265,946 57 59 149 1077 5713
% 78

60 0 KEREMBA ĞCI 7-C 9 11 5,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 17 -2,67 7 13 2,67 33 57 13,99 230,017 2 60 185 1250 6591
% 90
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 260 228 1393 7362

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (asos) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,66 6 3 4,82 7 2 5,76 6 3 4,98 12 5 10,29 10 7 7,49 53 25 45,00 347,590

Okul Ortalaması 17 3 15,67 8 2 7,18 8 2 7,32 9 1 8,38 17 2 16,05 14 6 12,08 72 16 66,68 420,880

KATILIMLAR
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SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÇINAR KIRAN 911 7-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 405,148 347,590 1 42 48 446 2406

Katılımlar: 1 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,33 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,00 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 7,32 5,76

İngilizce 10 9 0 9,00 90 9,00 8,38 4,98

Matematik 20 17 1 16,67 83 16,67 16,05 10,29

Fen 20 13 7 10,67 53 10,67 12,08 7,49

Toplam: 90 68 19 61,67 69 61,67 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACBCBCaADBCADcbBDCdb

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) bDBACdDCcA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADcADdd

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DACDD ACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CDBCBABDDa BCBADC DB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDccbdbCbDbBDBACBDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 1 2 33
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 0 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 7 65



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ERDUMAN 0 7-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 467,172 347,590 1 7 8 93 482

Katılımlar: 2 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,33 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,66 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,33 7,32 5,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,00 8,38 4,98

Matematik 20 20 0 20,00 100 8,66 16,05 10,29

Fen 20 18 2 17,33 87 10,00 12,08 7,49

Toplam: 90 81 9 78,00 87 46,00 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACcCBCaADBCADBDBDCAC

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBACBDbdA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADcADCd

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DAaDDBACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CDBCBABDDBABCBADCADB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDAcCAaCADDBDBACBDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMBA ĞCI 0 7-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 230,017 347,590 2 60 185 1250 6591

Katılımlar: 2 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 11,33 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,66 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,33 7,32 5,76

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,00 8,38 4,98

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 8,66 16,05 10,29

Fen 20 7 13 2,67 13 10,00 12,08 7,49

Toplam: 90 33 57 14,00 16 46,00 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCadACaCcDDadacdcCcD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) acABCdAaca

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) dbCbabdBbc

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCcADbBDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) acbcbcaadbccAdcdccAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) BcDbCdCdbaDdDbacbbdD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Haccın yapılışını özetler. 3 0 3 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 7 13 35



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 457,374 347,590 18 19 20 147 788

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 20 0 20,00 100 16,30 16,05 10,29

Fen 20 17 3 16,00 80 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 78 12 74,00 82 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAACBCADbBCBDCACBb

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDdBaBACda

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBddBAD

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADdBDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDBDACDACBBACBCDDAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) BADCCBaCbDaADACBACBD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 1 2 33
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CANER POLATCAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 462,011 347,590 12 13 14 122 630

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 20 0 20,00 100 16,30 16,05 10,29

Fen 20 16 4 14,67 73 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 80 10 76,67 85 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACBCBCDADBCADBDBDCAd

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBdCaDCdA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADBAbCd

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DACDDBACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CDBCBABDDBABCBADCADB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDAcCbaCAbDBDBACBDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMRE ALAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 457,798 347,590 15 16 17 141 768

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 18 2 17,33 87 16,30 16,05 10,29

Fen 20 17 3 16,00 80 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 80 10 76,67 85 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACBCBCDADBCADBDBDCAd

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBACdDCBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADaADCB

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DAdDDcACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CDBCBABDDBAcCBADCADa

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDdBCAaCADbBDBACBDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KAĞAN YILMAZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,542 347,590 28 29 31 267 1458

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 16 4 14,67 73 16,30 16,05 10,29

Fen 20 16 1 15,67 78 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 77 10 73,67 82 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCcAACBCADDBCBDCcCcD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDABCBACBD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDdCBBAD

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCcADABDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDBDACDACdcACcCDbAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) BADCCB CA DAbACBA BD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 1 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP ÇAKIR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 421,156 347,590 36 37 41 355 1940

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 18 2 17,33 87 16,30 16,05 10,29

Fen 20 12 8 9,33 47 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 72 18 66,00 73 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCcAACBCADDBCBDCACaD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDABCBACdD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) dcCDBaBaAD

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAAbABDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBaBDACDACBBACBCDcAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) BdDCCBCdbDcbaACBACcb

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 8 60



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN MANAV 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 428,429 347,590 34 35 38 322 1746

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 4 4 2,67 27 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 16 1 15,67 78 16,30 16,05 10,29

Fen 20 13 2 12,33 62 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 69 9 66,00 73 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACBCBCDADBCAD DBDCAC

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DaBAC DCBb

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADBADCB

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DAbacBdC  

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CDdCBABDDBABCB DC  B

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDABC  dAD B BA dDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 2 65



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYKUT KUTLU 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 439,193 347,590 26 27 29 256 1395

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 20 0 20,00 100 16,30 16,05 10,29

Fen 20 14 5 12,33 62 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 76 13 71,67 80 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAACcCADDBCBDaAbcD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDABbBACaD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBCBBAb

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADABDDd

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDBDACDACBBACBCDDAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) cADCCBdCbDDA ACBAbdD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 5 70



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA ÇİMEN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 466,042 347,590 8 9 10 100 509

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 20 0 20,00 100 16,30 16,05 10,29

Fen 20 18 2 17,33 87 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 82 8 79,33 88 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) bCBdBCDADBCADcDBDCAC

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBAaBDCBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADcAbCB

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DACDDBACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CDBCBABDDBABCBADCADB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDABCACCbbDBDBACBDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARAHANOĞLU 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 361,363 347,590 53 55 74 654 3473

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 11 3 10,00 50 16,30 16,05 10,29

Fen 20 11 7 8,67 43 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 58 24 50,00 56 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAbCBCADDBCBDacadD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDABbaAbda

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBCdaAb

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADAcDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BcDBD aDACBB    D bB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) cADCC bCbcaADA aAbBD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 4 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 11 7 55



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENYAMİN MOHSENİ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 403,420 347,590 41 43 50 454 2459

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 16 4 14,67 73 16,30 16,05 10,29

Fen 20 13 7 10,67 53 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 69 21 62,00 69 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACBCBCDAaBCADBaBDCdd

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBACdDCBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBcDBbbCB

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DbaDDBACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CDBCBABbDBABCcbDdADB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDAdabbCAcDBaBACdDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 7 65



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE AKTAŞ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 309,146 347,590 56 58 109 889 4674

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 3 5 1,33 13 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 10 8 7,33 37 16,30 16,05 10,29

Fen 20 6 13 1,67 8 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 47 38 34,33 38 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACBCBCcADBCAcccBDCcd

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) b d bdDdBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADcADCa

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DAdDcdbCAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) dDBCBABDDadBaccDa  c

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CaAcC adbacBccAbdDcd

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 6 13 30



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK MERİÇ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 370,781 347,590 49 51 68 608 3268

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 14 4 12,67 63 16,30 16,05 10,29

Fen 20 12 8 9,33 47 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 62 25 53,67 60 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) aCDAACcCADDaCBDdAbda

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos)  cABaBbCdD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBCBaAD

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAAbABDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDBDACDACBc  BCDadd

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) cADCCBaCAcDbcACaAbdD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 0 1 0
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 8 60



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR GÜNER 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 457,560 347,590 17 18 19 146 780

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 19 1 18,67 93 16,30 16,05 10,29

Fen 20 18 2 17,33 87 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 80 10 76,67 85 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAbCdCADDBCBDCAdBD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDABCBACaa

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBCBcAb

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADABDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDBDACDACBBACaCDDAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) cADCCBaCADDADACBACBD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA UYGAÇ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,340 347,590 23 24 26 242 1296

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 5 5 3,33 33 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 19 1 18,67 93 16,30 16,05 10,29

Fen 20 16 4 14,67 73 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 74 16 68,67 76 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACBCaCDADBCADcDBDCAC

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBdCBDCBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADccDCa

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) bAaDDdACbc

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CDBCdABDDBABCBADCADB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDAdCbaCAaDBDBACBDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 0 1 0
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK EGE ACAR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 470,601 347,590 3 3 4 75 388

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 20 0 20,00 100 16,30 16,05 10,29

Fen 20 19 1 18,67 93 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 84 6 82,00 91 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCaAACBCADDBCBDCcdaD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDABCBACaD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBCBBAD

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADABDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDBDACDACBBACBCDDAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) BADCCBaCADDADACBACBD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇİL 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 462,870 347,590 11 12 13 119 601

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 19 1 18,67 93 16,30 16,05 10,29

Fen 20 16 4 14,67 73 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 82 8 79,33 88 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAACBCADDBCBDCACcD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DaABCBACBD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBdBBAD

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADABDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDBDACDACBcACBCDDAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) cADCCBCCbDDbcACBACBD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ESEN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 448,171 347,590 21 22 24 205 1096

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 19 1 18,67 93 16,30 16,05 10,29

Fen 20 16 4 14,67 73 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 77 13 72,67 81 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAACBCADDBCBDbACcD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DaABbdbCaD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBCBcAD

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADABDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDBDACDACBBACBCDbAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) BdDCCdbCADDADACBAbBD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECESU DAĞLAR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 452,717 347,590 20 21 23 172 934

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 20 0 20,00 100 16,30 16,05 10,29

Fen 20 16 4 14,67 73 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 77 13 72,67 81 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACBCBCDADBCADcDBDCcC

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBACdDdBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADaAbCB

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DAaDDaAbAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CDBCBABDDBABCBADCADB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDABaAbCADcBDBACdDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEMEL 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 429,818 347,590 33 34 37 313 1708

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 17 3 16,00 80 16,30 16,05 10,29

Fen 20 14 6 12,00 60 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 75 15 70,00 78 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACBCBCDADBCADcDBDaAC

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBACcDCBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBdDaADCd

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DACDDBACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) aDBCBABDDBABCBdDCAaB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDABCbCdADDBDaAbdDcC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA BEREN YILDIZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 400,391 347,590 43 45 53 470 2530

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 20 0 20,00 100 16,30 16,05 10,29

Fen 20 4 10 0,67 3 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 67 16 61,67 69 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAACBCADDBCBD ACca

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DcABaBACdD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBCdBAD

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADABDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDBDACDACBBACBCDDAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) cdDCCB      42800129

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 4 10 20



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NUR D* İR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 457,756 347,590 16 17 18 143 771

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 18 2 17,33 87 16,30 16,05 10,29

Fen 20 17 3 16,00 80 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 80 9 77,00 86 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACcCBCDADBCADBDBDCAC

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBACBDCdb

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADaAD B

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DACDDBACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CDdCBAcDDBABCBADCADB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDABCbbCADDBDaACBDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 0 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ZEREN BOLACA 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,708 347,590 22 23 25 240 1281

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 17 1 16,67 83 16,30 16,05 10,29

Fen 20 15 4 13,67 68 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 77 9 74,00 82 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACBCBCDADBCADcDBDCdC

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBACBDbBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDdADBADCB

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DACDD ACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CbBCBABDDBABCB DCA B

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDABC ddAcaBDBACBDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 0 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 4 75



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ALİ YILMAZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 441,592 347,590 24 25 27 246 1318

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 19 1 18,67 93 16,30 16,05 10,29

Fen 20 16 4 14,67 73 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 77 13 72,67 81 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACcCBCaADBCADcDBaCAC

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBACBDaBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDaADaADCd

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DACDDBACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CDBCBABDDBAcCBADCADB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDABdAaCbDDBcBACBDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 1 2 33
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENDA ZEYNEP ŞEN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 343,301 347,590 54 56 82 724 3896

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 7 2 6,33 63 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 12 5 10,33 52 16,30 16,05 10,29

Fen 20 7 9 4,00 20 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 53 24 45,00 50 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAACBCADaBCBD c  b

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) D ABbdACBa

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDB BaAb

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADccDD 

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBc DAdDACadACBC  cB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) ccDdaB d bc c CBACcD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 2 0 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 7 9 35



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ERCİYEŞ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 438,348 347,590 27 28 30 262 1423

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 19 1 18,67 93 16,30 16,05 10,29

Fen 20 15 5 13,33 67 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 75 14 70,33 78 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAACBCADDBCBDCcbcD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos)  DABbBAbaD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBCBcAD

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADABDDc

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDcDACDACBBACBCDDAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) cADCCBbCbDDbDACBACcD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YAPRAKGÜL 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 436,181 347,590 30 31 33 281 1504

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 17 2 16,33 82 16,30 16,05 10,29

Fen 20 18 2 17,33 87 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 76 13 71,67 80 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACcCBCDADBaADcDBDCca

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DcBACBDaBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADBAbCB

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DACDDcACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) Cb CBABDDaABCBADCADB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDdBCAaCADDBDBACBDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA HÜSREVOĞLU 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 393,091 347,590 44 46 57 505 2746

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 2 1 1,67 17 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 17 3 16,00 80 16,30 16,05 10,29

Fen 20 11 9 8,00 40 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 63 20 56,33 63 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACBCBCDAbBCADBDaDbdC

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBACBabBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADBADCd

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) cA    A   

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CbBCBbBDaBABCBADCADB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CcAdaACCAbaBcadCBDAb

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 11 9 55



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN KAYA 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 453,918 347,590 19 20 22 166 897

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 20 0 20,00 100 16,30 16,05 10,29

Fen 20 15 5 13,33 67 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 79 11 75,33 84 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACcCBCDADBCADcDBDCAC

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBACBDbBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADaAbCB

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) cACDDBACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CDBCBABDDBABCBADCADB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDABCAbdAbDdDBACdDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN TUNÇ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,533 347,590 35 36 39 330 1821

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 15 5 13,33 67 16,30 16,05 10,29

Fen 20 16 4 14,67 73 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 74 16 68,67 76 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACBCBaDADBCADaDBDCAC

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBACaDCcA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADaAbdB

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DACDDBACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) aDBCBABDDBABCdcbCADc

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDABCbCCbDDBDBACBDcb

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ÖZER 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 420,310 347,590 37 38 42 358 1962

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 16 2 15,33 77 16,30 16,05 10,29

Fen 20 16 4 14,67 73 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 74 14 69,33 77 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) bCcCBCDADBCAbcDBDCbd

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBACBDCBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADBADdB

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DACDDdACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) aDBCBABDDBABCdADC  B

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDbBCbaCADDBDBACaDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL YİĞİT BOZKUŞ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 342,354 347,590 55 57 84 728 3923

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 5 5 3,33 33 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 15 5 13,33 67 16,30 16,05 10,29

Fen 20 5 15 0,00 0 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 54 36 42,00 47 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCcAACBCADDBCBDdcCaD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDABCBACaD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) AcaDcdBabD

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCbAbAcDbc

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) cBDBDAdDACBcACBCDDcc

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) dbcaCBCbbcbAcdaBcadb

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 1 2 33
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 5 15 25



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM TOPSAKAL 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 389,184 347,590 46 48 59 526 2857

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 13 7 10,67 53 16,30 16,05 10,29

Fen 20 14 6 12,00 60 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 68 22 60,67 67 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAACcCADbBCBcCACda

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDdBCBACcD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBCBBAa

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADAcDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BdaaaACDACBccaBCDDAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) BADCbBadbDcbDACBACBD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUTAY KEÇİCİ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 374,956 347,590 48 50 65 593 3194

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 13 6 11,00 55 16,30 16,05 10,29

Fen 20 10 10 6,67 33 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 65 24 57,00 63 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAACcCADDBCBbdACdD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDABCBAbBD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBdBaAa

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADABDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT)  BDBDAdDcCBBACcCbacB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) cADCCBbbbDadcAbBAdcD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 10 10 50



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LİVA BIYIKLI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,068 347,590 29 30 32 271 1474

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 18 2 17,33 87 16,30 16,05 10,29

Fen 20 15 4 13,67 68 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 77 11 73,33 81 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) bCcCBCDADBCADcDBDCAd

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBdC DCBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADBADCB

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DACDDBACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) aDBCBABDDcABCBADCADB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDABaAaCADDBbaA BDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 4 75



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ERDOĞMUŞ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 469,576 347,590 5 5 6 81 417

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 19 1 18,67 93 16,30 16,05 10,29

Fen 20 19 1 18,67 93 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 81 8 78,33 87 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACBCBCDADBCADcDBDCAC

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBACaDdBb

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADaAD a

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DACDDBACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CDBCBABDDBABCBADCAaB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDABCACCADDBDBdCBDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 1 1 33
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BAĞCI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 466,042 347,590 8 9 10 100 509

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 20 0 20,00 100 16,30 16,05 10,29

Fen 20 18 2 17,33 87 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 82 8 79,33 88 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAACBCADbBCBDCdCcD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDABCBACaD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBCBaAb

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADABDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDBDACDACBBACBCDDAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) BADCCBaCADbADACBACBD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ANIL ÖREN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 470,072 347,590 4 4 5 79 399

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 19 1 18,67 93 16,30 16,05 10,29

Fen 20 18 2 17,33 87 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 84 6 82,00 91 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACBCBCDADBCADcDBDCAd

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBACBDCBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADBAaCB

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DACDDBACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CDdCBABDDBABCBADCADB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDAcCAaCADDBDBACBDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİNAZ ELİF SELÇUK 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 469,213 347,590 6 6 7 83 429

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 20 0 20,00 100 16,30 16,05 10,29

Fen 20 18 2 17,33 87 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 82 8 79,33 88 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAACBCADDBCBDCcaBD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDABaBACdD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBdBaAD

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADABDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDBDACDACBBACBCDDAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) cADCCBaCADDADACBACBD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA ZALOĞLU 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 432,176 347,590 32 33 35 303 1626

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 18 2 17,33 87 16,30 16,05 10,29

Fen 20 16 4 14,67 73 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 74 15 69,00 77 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAAaBCADbBCBDCAdcD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDABCBdCaa

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBCB AD

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADbcDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDBDACDdCBBACBCDaAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) cADdCBaCcDDADACBACBD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNANUR DARÇIN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 402,394 347,590 42 44 51 459 2480

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 7 2 6,33 63 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 12 3 11,00 55 16,30 16,05 10,29

Fen 20 15 3 14,00 70 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 65 16 59,67 66 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAACcCADDBCBDCACcD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDABbdACaD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDB acAb

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CaAADbBDD 

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDaDACDAaBc C  D A 

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) BADCCc bADbA ACBACBD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 1 1 33
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 3 75



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ SELVİTOPU 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 475,378 347,590 2 2 3 54 280

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 19 1 18,67 93 16,30 16,05 10,29

Fen 20 19 1 18,67 93 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 85 5 83,33 93 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCaAACBCADDBCBDCACcD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDABCBACdD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBCBBAD

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADABDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BdDBDACDACBBACBCDDAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) BADCCBaCADDADACBACBD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÇAĞLAR KESKİN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 368,026 347,590 50 52 70 620 3330

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 18 2 17,33 87 16,30 16,05 10,29

Fen 20 9 11 5,33 27 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 62 28 52,67 59 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) dCcCBCDAaBCbDcaBadAd

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBACBaCBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADcADdB

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) cACDadACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CbdCBABDDBABCBADCADB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) bDdcCbbCcDDBaadbBDcC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 9 11 45



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZCAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 407,248 347,590 40 41 47 440 2361

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 16 2 15,33 77 16,30 16,05 10,29

Fen 20 14 5 12,33 62 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 69 15 64,00 71 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAACBCAcbBC DdAC a

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) cDABCcA BD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADaDBCdBAD

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADABDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDaDACDACBc CBCDD B

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) cAcCCBbCADDbDACaA BD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 5 70



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ALİ KALDIPIMC 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 265,946 347,590 57 59 149 1077 5713

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 5 4 3,67 37 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 3 5 1,33 7 16,30 16,05 10,29

Fen 20 4 13 -0,33 -2 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 35 36 23,00 26 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCcAbCBCADDBCa C Cca

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) aD BddACBD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCaBadabb

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CbbAabB DB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) a b Db   Cc   a  D  

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) cAcCbBd b bda bdcbBb

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
Haccın yapılışını özetler. 3 1 2 33
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 4 13 20



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHERNAZ CİHANER 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 415,403 347,590 39 40 45 392 2120

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 16 4 14,67 73 16,30 16,05 10,29

Fen 20 13 7 10,67 53 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 73 17 67,33 75 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACBCBdDADaCADcDBDCAC

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBACBDbBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDaADaADCB

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DACDDBACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CDBCBABDDaABdBbDCAcB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDdBCbaaADDBaBAdaDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 7 65



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM OCAKTAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,327 347,590 31 32 34 289 1558

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 20 0 20,00 100 16,30 16,05 10,29

Fen 20 13 7 10,67 53 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 74 15 69,00 77 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACBCBdDADBCADBDBDdAb

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBACaaCBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADBADd 

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DAdDDdACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CDBCBABDDBABCBADCADB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDAcCbaCbcDBaBcCBDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 1 1 33
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 7 65



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULE KARGACI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 466,538 347,590 7 8 9 97 499

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 20 0 20,00 100 16,30 16,05 10,29

Fen 20 17 3 16,00 80 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 80 8 77,33 86 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAACBCADDBCBDCACcD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDABaBACBa

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBCB Ab

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADABD* 

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDBDACDACBBACBCDDAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) dADCCdbCADDADACBACBD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK EKİN KAPAR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 391,378 347,590 45 47 58 517 2801

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 17 2 16,33 82 16,30 16,05 10,29

Fen 20 7 12 3,00 15 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 67 21 60,00 67 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACBCBCDADBCADcDBbCcC

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBACaaCBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADBAbCB

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) bACDDBACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CaBCBABDDBABCBADC bB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) bDccCbadbcDcDcA BDcb

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 7 12 35



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMAY KILINÇ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 417,527 347,590 38 39 43 375 2054

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 16 3 15,00 75 16,30 16,05 10,29

Fen 20 11 9 8,00 40 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 73 16 67,67 75 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAACBCADDBCBDCACcD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDABbBACBD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBCdaAD

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADABDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDaDACDACBcb BCDDAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) BcDdCBaCbcbbDACaACdD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 11 9 55



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ŞAHİN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 366,560 347,590 51 53 72 626 3360

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 14 5 12,33 62 16,30 16,05 10,29

Fen 20 10 9 7,00 35 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 60 27 51,00 57 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACcCBCDADBbADcDBaCAd

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBdCdDbBd

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDB cBADdB

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DAdDDBACAc

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CDBCBABDaaAcCBADa Dd

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDAc*badbDDBbd CdDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 10 9 50



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UTKUBORAN ALMAZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 459,182 347,590 14 15 16 132 721

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 18 1 17,67 88 16,30 16,05 10,29

Fen 20 17 3 16,00 80 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 80 8 77,33 86 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAACBCADDBCBDCACdD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDdBCBACBD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDB BaAb

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADABDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDaDACDACBBACBCD AB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) BdDCCBaCcDDADACBACBD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 2 0 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 459,465 347,590 13 14 15 131 712

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 19 1 18,67 93 16,30 16,05 10,29

Fen 20 16 3 15,00 75 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 81 7 78,67 87 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAACBCADDaCBDCAdBD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDABCBACBD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBCBcAD

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADABDD 

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBcBDACDACBBACBCDDAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) cADCCBaCADDADACBb BD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 0 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 3 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TAYFUR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 463,570 347,590 10 11 12 116 585

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 20 0 20,00 100 16,30 16,05 10,29

Fen 20 16 4 14,67 73 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 82 8 79,33 88 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) ACBCBCDADBCADcDBDCAd

Cevap Anh. A ACBCBCDADBCADBDBDCAC

Sözel (asos) DDBACdDCBA

Cevap Anh. A DDBACBDCBA

Sözel (DİN) CDBADcADCB

Cevap Anh. A CDBADBADCB

Sözel (İNG) DACDDBACAB

Cevap Anh. A DACDDBACAB

Sayısal (MAT) CDBCBABDDBABCBADCADB

Cevap Anh. A CDBCBABDDBABCBADCADB

Sayısal (FEN) CDAcCAaCbbDBDBACBDAC

Cevap Anh. A CDABCACCADDBDBACBDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT TUNA CINDIR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 489,337 347,590 1 1 1 12 50

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 20 0 20,00 100 16,30 16,05 10,29

Fen 20 19 1 18,67 93 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 88 2 87,33 97 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAACBCADDBCBDCACcD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDABCBACBD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBCBBAD

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADABDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDBDACDACBBACBCDDAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) BADCCBaCADDADACBACBD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BAĞCI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 363,164 347,590 52 54 73 644 3424

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 9 7 6,67 33 16,30 16,05 10,29

Fen 20 13 6 11,00 55 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 60 25 51,67 57 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCcAACBCADbBCBDCAdaD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) cDABbBACaa

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBCBcAb

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCbAbABDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBaab CDAaBdcC  DD d

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) dcDCCBaCADbbDACBA cD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 6 65



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TURAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 440,082 347,590 25 26 28 252 1363

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 18 1 17,67 88 16,30 16,05 10,29

Fen 20 14 6 12,00 60 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 77 12 73,00 81 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAACaCADDBCBDCACcD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDABaBACaD

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDBCBcAD

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADABDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBD DcCDACBBACBCDDAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) cdDCCBbdbDDcDACBACBD

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
Haccın yapılışını özetler. 3 3 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ Paraf 0147480702 7. Sınıf İnteraktif Deneme 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA ÖZÇELİK 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 382,544 347,590 47 49 62 556 3015

Katılımlar: 57 60 228 1393 7362

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,87 15,67 11,66

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,29 7,18 4,82

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,48 7,32 5,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,38 8,38 4,98

Matematik 20 17 2 16,33 82 16,30 16,05 10,29

Fen 20 7 13 2,67 13 12,18 12,08 7,49

Toplam: 90 64 25 55,67 62 67,49 66,68 45,00

Sözel (TÜR) BCDAcCBCADDBCBDCddBD

Cevap Anh. B BCDAACBCADDBCBDCACBD

Sözel (asos) DDABbdACBa

Cevap Anh. B DDABCBACBD

Sözel (DİN) ADCDdCBcbb

Cevap Anh. B ADCDBCBBAD

Sözel (İNG) CCAADABDDB

Cevap Anh. B CCAADABDDB

Sayısal (MAT) BBDaDAdDACBB CBCDDAB

Cevap Anh. B BBDBDACDACBBACBCDDAB

Sayısal (FEN) cdDbCdaCbcDbaACaAbca

Cevap Anh. B BADCCBCCADDADACBACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Sebep-Sonuç 1 1 0 100
Yazısında açık ve örtük ifade etmeye yönelik yapıları kullanabilme 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Sözel (asos)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
Haccın yapılışını özetler. 3 2 1 67
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Umre ibadeti ve önemini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 7 13 35

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

