
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ Limit Türkiye Geneli AYT-1 100 215 912 9038

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 29,3 7,3 27,40 12,0 4,8 10,77 16,8 4,6 15,65 7,7 4,4 6,61 6,5 4,3 5,40 2,2 1,8 1,72 16,2 4,2 15,17 11,2 6,1 9,64 101,8 37,5 92,36 201,710 259,400 226,770

Okul Ortalaması 32,3 5,9 30,75 13,3 4,3 12,28 23,7 4,2 22,67 11,3 4,4 10,23 5,0 2,3 4,38 0,6 0,2 0,55 22,6 3,3 21,78 16,7 6,3 15,12 125,5 30,9 117,76 213,780 309,500 257,590

KATILIMLAR

1 0 M BAHADIR SERİN 12-XX33 7 31,25 16 4 15,00 40 0 40,00 18 2 17,50 40 0 40,00 32 1 31,75 179 14 175,50 231,598 16 1608 435,303 1 12 313,188 7 297

2 0 FURKAN BOZ 12-XX37 1 36,75 18 1 17,75 35 2 34,50 16 3 15,25 39 0 39,00 35 5 33,75 180 12 177,00 231,890 15 1598 427,978 2 37 313,500 6 296

3 0 EYLÜL SU BERBER Mezun-F33 7 31,25 18 2 17,50 36 4 35,00 16 4 15,00 37 2 36,50 37 3 36,25 177 22 171,50 225,673 22 1918 425,603 3 48 300,113 14 548

4 0 EDANUR PARLAK Mezun-MF30 6 28,50 12 7 10,25 33 5 31,75 17 2 16,50 39 1 38,75 36 4 35,00 167 25 160,75 211,960 52 2980 417,005 4 89 289,405 24 890

5 0 SARP ERAY ÖZGEN 12-XX37 3 36,25 16 4 15,00 34 3 33,25 19 1 18,75 38 1 37,75 34 6 32,50 178 18 173,50 230,770 19 1643 415,958 5 95 308,865 9 361

6 0 EREN HAMSİ Mezun-F35 4 34,00 16 3 15,25 32 5 30,75 18 0 18,00 36 3 35,25 35 5 33,75 172 20 167,00 224,680 26 1968 413,380 6 120 292,835 22 756

7 0 MUHAMMED OKUMUŞ 12-XX33 7 31,25 16 4 15,00 37 3 36,25 16 4 15,00 39 1 38,75 28 9 25,75 169 28 162,00 224,198 28 2007 412,218 7 132 302,063 13 492

8 0 EZEL NAZ KARIKSIZ 12-XX34 6 32,50 15 5 13,75 31 6 29,50 16 4 15,00 40 0 40,00 33 6 31,50 169 27 162,25 216,170 44 2594 411,185 8 145 297,240 17 621

9 0 ALİ OSMAN DOKUZLAR 12-MF30 5 28,75 16 3 15,25 37 3 36,25 18 2 17,50 34 5 32,75 31 7 29,25 166 25 159,75 224,643 27 1972 407,273 9 184 289,313 25 897

10 0 KAĞAN BAŞAR 12-XX35 5 33,75 17 2 16,50 35 3 34,25 18 2 17,50 38 2 37,50 26 8 24,00 169 22 163,50 229,408 20 1705 405,098 10 206 303,978 12 464

11 0 MELEK BERDİBEK Mezun-MF37 2 36,50 17 1 16,75 31 8 29,00 16 3 15,25 37 3 36,25 29 8 27,00 167 25 160,75 223,938 29 2023 402,275 11 230 298,328 15 593

12 0 CEREN ÖNGEN 12-XX35 5 33,75 18 2 17,50 36 4 35,00 18 2 17,50 36 4 35,00 28 11 25,25 171 28 164,00 231,473 18 1616 394,333 12 343 306,113 10 409

13 0 ARGEŞ ÖZDEMİR Mezun-MF37 3 36,25 17 3 16,25 36 4 35,00 14 6 12,50 35 4 34,00 30 7 28,25 169 27 162,25 226,873 21 1855 392,088 13 381 294,413 19 706

14 0 İBRAHİM YURTSEVER 12-XX32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 34 1 33,75 36 2 35,50 149 22 143,73 197,018 72 4438 388,845 14 434 266,317 50 1929

15 0 SENA ATEŞ 12-XX33 6 31,50 15 4 14,00 31 1 30,75 17 3 16,25 38 1 37,75 18 6 16,50 152 21 146,75 218,298 35 2417 387,175 15 457 293,183 20 741

16 0 RÜYA ŞEN 12-MF37 3 36,25 14 5 12,75 34 3 33,25 17 3 16,25 32 2 31,50 29 9 26,75 163 25 156,75 225,140 25 1950 386,353 16 476 285,670 26 1023

17 0 MUHAMMED ALTÜRK Mezun-F35 5 33,75 13 7 11,25 34 6 32,50 16 4 15,00 35 4 34,00 27 13 23,75 160 39 150,25 218,173 36 2432 384,953 17 503 285,413 27 1038

18 0 YUŞA BİLAL PİR 12-XX37 3 36,25 15 5 13,75 37 3 36,25 13 7 11,25 34 5 32,75 25 15 21,25 161 38 151,50 223,910 30 2025 383,863 18 524 292,045 23 789

19 0 ZEYNEP KABUCU 12-XX36 4 35,00 13 4 12,00 30 5 28,75 16 2 15,50 33 2 32,50 25 6 23,50 153 23 147,25 216,640 41 2561 383,115 19 534 285,220 28 1047

20 0 AYŞE ÇAĞLAR 12-XX35 3 34,25 12 5 10,75 25 2 24,50 16 3 15,25 35 2 34,50 31 5 29,75 154 20 149,00 209,005 56 3271 382,988 20 537 277,325 36 1411

21 0 EFE ACAR 12-MF32 8 30,00 16 4 15,00 32 4 31,00 17 3 16,25 30 6 28,50 34 3 33,25 161 28 154,00 218,078 39 2448 380,230 21 585 282,528 32 1169

22 0 MEHMET HAN AKSAN 12-XX34 6 32,50 14 4 13,00 32 7 30,25 16 3 15,25 31 6 29,50 29 7 27,25 156 33 147,75 216,468 42 2571 380,055 22 586 277,393 35 1407

23 0 İREMNAZ YANAR Mezun-MF36 4 35,00 15 4 14,00 30 8 28,00 11 9 8,75 36 2 35,50 26 11 23,25 154 38 144,50 210,083 53 3157 378,285 23 618 284,698 29 1072

24 0 CEM ÇAPUT 12-XX34 6 32,50 17 2 16,50 32 5 30,75 16 4 15,00 35 1 34,75 24 13 20,75 158 31 150,25 220,890 33 2223 376,685 24 651 293,085 21 746

25 0 MERYEM KAYA 12-XX34 5 32,75 12 6 10,50 27 6 25,50 10 10 7,50 32 5 30,75 28 10 25,50 143 42 132,50 198,973 68 4247 375,393 25 673 265,563 51 1970

26 0 EYMEN TOPALOĞLU 12-XX38 2 37,50 16 2 15,50 29 7 27,25 15 3 14,25 10 5 8,75 32 3 31,25 27 9 24,75 167 31 159,25 247,038 12 1115 374,650 26 691 313,188 7 297

27 0 EZGİ TAKAZ 12-XX36 4 35,00 15 4 14,00 29 3 28,25 16 3 15,25 28 6 26,50 28 12 25,00 152 32 144,00 218,113 37 2439 371,515 27 764 272,843 38 1610

28 0 ADA ŞİMAL KARABULUT 12-XX35 4 34,00 15 3 14,25 31 5 29,75 15 5 13,75 31 3 30,25 29 7 27,25 156 27 149,25 217,263 40 2508 368,560 28 814 279,608 33 1308

29 0 AYŞE BEŞİNCİ 12-XX37 3 36,25 14 6 12,50 32 6 30,50 16 4 15,00 32 5 30,75 28 11 25,25 159 35 150,25 220,113 34 2280 367,463 29 833 283,948 31 1105

30 0 NAZ MERTEL 12-XX36 4 35,00 14 6 12,50 34 5 32,75 8 11 5,25 31 4 30,00 25 11 22,25 148 41 137,75 209,753 55 3188 367,100 30 844 271,153 41 1689
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Genel Ortalama 29,3 7,3 27,40 12,0 4,8 10,77 16,8 4,6 15,65 7,7 4,4 6,61 6,5 4,3 5,40 2,2 1,8 1,72 16,2 4,2 15,17 11,2 6,1 9,64 101,8 37,5 92,36 201,710 259,400 226,770
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KATILIMLAR

31 0 DURU TAŞOLUK 12-MF37 3 36,25 15 4 14,00 31 8 29,00 12 6 10,50 27 2 26,50 27 4 26,00 149 27 142,25 214,758 47 2727 366,323 31 869 272,158 40 1649

32 0 ARDA ADAR 12-XX33 2 32,50 15 4 14,00 28 1 27,75 14 3 13,25 28 0 28,00 24 2 23,50 142 12 139,00 212,318 51 2950 362,745 32 943 262,678 52 2132

33 0 TUĞRA DERE Mezun-F33 6 31,50 11 6 9,50 31 3 30,25 14 6 12,50 30 4 29,00 27 4 26,00 146 29 138,75 207,935 58 3360 357,125 33 1079 266,485 49 1922

34 0 SARP UÇAR 12-XX33 7 31,25 17 2 16,50 27 6 25,50 16 2 15,50 28 2 27,50 24 8 22,00 145 27 138,25 213,878 48 2809 353,053 34 1185 276,798 37 1438

35 0 KAAN TERZİ Mezun-F34 6 32,50 13 7 11,25 30 5 28,75 13 7 11,25 30 5 28,75 24 6 22,50 144 36 135,00 207,873 59 3368 352,700 35 1192 269,898 44 1750

36 0 BERİL GENÇYİĞİT 12-XX34 6 32,50 17 3 16,25 34 4 33,00 17 3 16,25 3 3 2,25 26 5 24,75 22 14 18,50 153 38 143,50 231,508 17 1614 349,845 36 1274 284,623 30 1078

37 0 SELMİN ECE ELARSLAN Mezun-XX36 3 35,25 14 5 12,75 25 2 24,50 12 7 10,25 31 2 30,50 19 8 17,00 137 27 130,25 206,545 61 3519 349,353 37 1287 269,225 47 1776

38 0 MUSTAFA BÖRKLÜ 12-XX32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 33 2 32,50 24 11 21,25 136 32 128,23 197,018 72 4438 348,635 38 1305 262,147 54 2158

39 0 AYSU AZRA ÇALIK 12-XX33 7 31,25 15 4 14,00 31 3 30,25 12 8 10,00 31 4 30,00 18 4 17,00 140 30 132,50 209,988 54 3167 348,188 39 1315 268,608 48 1811

40 0 TALHA BERA GÖNÜL Mezun-MF32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 33 3 32,25 22 8 20,00 134 30 126,73 197,018 72 4438 347,145 40 1341 262,147 54 2158

41 0 DEREN ŞENDURAN Mezun-F32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 27 4 26,00 29 4 28,00 135 27 128,48 197,018 72 4438 343,940 41 1429 246,857 64 3042

42 0 YAREN AKTÜRK Mezun-F34 5 32,75 15 4 14,00 24 8 22,00 11 8 9,00 29 3 28,25 24 8 22,00 137 36 128,00 200,758 65 4074 343,168 42 1452 259,763 57 2278

43 0 BERFİN KALEM Mezun-F35 4 34,00 17 1 16,75 27 5 25,75 15 5 13,75 27 2 26,50 22 11 19,25 143 28 136,00 215,493 45 2646 339,760 43 1528 270,133 42 1738

44 0 ALİ FURKAN ÇAĞLIER 12-XX32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 30 3 29,25 23 8 21,00 132 30 124,73 197,018 72 4438 338,335 44 1572 247,552 62 2989

45 0 AZRA BİLLUR SAYIN 12-XX36 4 35,00 14 3 13,25 32 6 30,50 14 1 13,75 30 1 29,75 14 4 13,00 140 19 135,25 218,098 38 2443 336,265 45 1634 279,083 34 1331

46 0 TOPRAK ÇİMEN 12-XX39 1 38,75 17 3 16,25 27 2 26,50 18 2 17,50 24 2 23,50 18 12 15,00 143 22 137,50 225,618 24 1923 334,753 46 1667 269,488 46 1763

47 0 LALE TEKİN Mezun-XX32 7 30,25 15 4 14,00 31 6 29,50 12 7 10,25 30 2 29,50 15 11 12,25 135 37 125,75 208,270 57 3326 331,538 47 1749 272,390 39 1635

48 0 RÜZGAR ÖZBAYRAM Mezun-MF36 4 35,00 5 2 4,50 24 8 22,00 17 2 16,50 26 4 25,00 24 8 22,00 132 28 125,00 201,015 64 4047 329,095 48 1823 254,470 59 2587

49 0 YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 12-XX33 7 31,25 15 5 13,75 36 4 35,00 15 5 13,75 25 15 21,25 33 6 31,50 157 42 146,50 284,553 5 345 328,003 49 1861 351,365 2 57

50 0 IRMAK GÜLTEKİN Mezun-MF35 4 34,00 15 3 14,25 25 3 24,25 12 6 10,50 25 4 24,00 13 11 10,25 125 31 117,25 206,905 60 3473 320,900 50 2085 255,695 58 2510

51 0 EYL ÜL ALTÜRK 12-XX32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 26 8 24,00 20 16 16,00 125 43 114,48 197,018 72 4438 320,585 51 2094 251,722 60 2747

52 0 İSMAİL CEM KAYA Mezun-F32 8 30,00 15 4 14,00 32 2 31,50 14 4 13,00 23 1 22,75 16 4 15,00 132 23 126,25 213,620 49 2833 320,365 52 2103 260,545 56 2235

53 0 AÇELYA KEKLİK Mezun-MF36 4 35,00 18 2 17,50 24 2 23,50 16 4 15,00 15 6 13,50 23 5 21,75 132 23 126,25 216,340 43 2580 309,855 53 2393 245,990 66 3115

54 0 DİLAY BAŞARICI Mezun-MF37 3 36,25 10 10 7,50 29 6 27,50 19 0 19,00 14 4 13,00 18 8 16,00 127 31 119,25 215,433 46 2655 309,323 54 2406 249,223 61 2879

55 0 CEREN KALEM 12-XX36 4 35,00 12 6 10,50 26 5 24,75 12 7 10,25 20 5 18,75 18 7 16,25 124 34 115,50 203,903 63 3761 308,905 55 2419 242,863 68 3314

56 0 CENGİZ MERT ÖSKEN Mezun-MF34 5 32,75 15 4 14,00 27 5 25,75 11 7 9,25 18 9 15,75 21 12 18,00 126 42 115,50 205,480 62 3605 306,038 56 2492 238,930 71 3592

57 0 ERTUĞ AKTAŞ 12-XX24 13 20,75 14 5 12,75 31 2 30,50 13 4 12,00 21 6 19,50 10 5 8,75 113 35 104,25 199,323 67 4200 299,843 57 2679 236,713 73 3771

58 0 CENGİZ UÇAR 12-XX32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 19 4 18,00 22 2 21,50 120 25 113,98 197,018 72 4438 298,035 58 2730 230,177 75 4225

59 0 ZÜMRA YAŞLAK Mezun-MF32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 21 3 20,25 14 11 11,25 114 33 105,98 197,018 72 4438 297,600 59 2744 247,552 62 2989

60 0 SUDE GÜNDOĞDU Mezun-MF32 6 30,50 12 4 11,00 23 6 21,50 13 5 11,75 21 4 20,00 12 6 10,50 113 31 105,25 197,358 71 4406 297,165 60 2755 241,648 69 3408
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Genel Ortalama 29,3 7,3 27,40 12,0 4,8 10,77 16,8 4,6 15,65 7,7 4,4 6,61 6,5 4,3 5,40 2,2 1,8 1,72 16,2 4,2 15,17 11,2 6,1 9,64 101,8 37,5 92,36 201,710 259,400 226,770
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KATILIMLAR

61 0 ELİF ÖVGÜ AMAÇ 12-XX36 2 35,50 17 3 16,25 17 0 17,00 11 8 9,00 17 3 16,25 15 10 12,50 113 26 106,50 200,620 66 4081 293,150 61 2894 242,945 67 3309

62 0 BENGİSU AZAR Mezun-TM37 2 36,50 12 6 10,50 28 9 25,75 5 11 2,25 35 2 34,50 27 2 26,50 144 32 136,00 302,510 4 197 291,860 62 2937 370,005 1 19

63 0 YAĞIZ DEMİR Mezun-MF32 8 30,00 17 2 16,50 27 4 26,00 5 3 4,25 29 6 27,50 25 1 24,75 135 24 129,00 283,780 6 351 289,630 63 3009 347,110 3 75

64 0 NEHİR 12-TM32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 27 5 25,75 23 0 23,00 129 24 123,23 275,623 8 482 282,305 64 3233 336,597 5 143

65 0 ŞEVVAL BAKIROĞLU 12-TM35 5 33,75 17 1 16,75 16 4 15,00 11 6 9,50 29 9 26,75 22 1 21,75 130 26 123,50 279,395 7 412 279,598 65 3339 339,805 4 123

66 0 CEREN AYAZ Mezun-MF26 7 24,25 16 2 15,50 12 1 11,75 12 7 10,25 20 2 19,50 17 10 14,50 103 29 95,75 182,315 88 6117 277,593 66 3410 217,050 80 5112

67 0 ECEM EKİCİ Mezun-F35 2 34,50 17 2 16,50 16 2 15,50 11 6 9,50 13 3 12,25 17 8 15,00 109 23 103,25 198,610 69 4282 273,105 67 3565 229,745 76 4260

68 0 12-TM32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 25 13 21,75 21 11 18,25 125 43 114,48 263,401 10 716 267,380 68 3752 298,210 16 596

69 0 FATMA İDİL KAYA 12-XX32 8 30,00 13 7 11,25 23 11 20,25 12 7 10,25 17 8 15,00 12 17 7,75 109 58 94,50 193,828 84 4736 261,820 69 3941 227,573 78 4389

70 0 MERT ÇALIK 12-XX27 7 25,25 8 9 5,75 16 10 13,50 7 8 5,00 16 6 14,50 18 10 15,50 92 50 79,50 167,758 95 7863 260,983 70 3963 198,528 89 6430

71 0 EZEL KÖSE 12-XX36 2 35,50 8 5 6,75 18 3 17,25 14 4 13,00 11 5 9,75 11 3 10,25 98 22 92,50 194,465 82 4673 259,070 71 4035 215,730 82 5202

72 0 DEMİR DEMİR 12-MF36 4 35,00 14 3 13,25 17 2 16,50 6 6 4,50 18 3 17,25 5 8 3,00 96 26 89,50 190,570 85 5169 257,605 72 4092 224,910 79 4590

73 0 EMİNE EBRAR SERT Mezun-F32 6 30,50 13 7 11,25 6 8 4,00 10 5 8,75 13 3 12,25 15 5 13,75 89 34 80,50 173,433 92 7379 252,645 73 4276 198,148 90 6453

74 0 AHMET BAĞCI Mezun-MF32 6 30,50 13 6 11,50 23 4 22,00 10 5 8,75 13 4 12,00 8 5 6,75 99 30 91,50 194,968 81 4625 252,565 74 4279 208,598 86 5723

75 0 ZEYNEP ÇOLAK 12-XX29 7 27,25 14 5 12,75 23 1 22,75 3 5 1,75 25 9 22,75 18 5 16,75 112 32 104,00 254,428 11 936 251,968 75 4302 294,505 18 703

76 0 ELA TİRYAKİ 12-MF21 3 20,25 12 3 11,25 21 2 20,50 7 5 5,75 18 7 16,25 7 11 4,25 86 31 78,25 177,750 89 6525 251,778 76 4312 208,850 85 5702

77 0 BELİS DURNA Mezun-F33 6 31,50 15 3 14,25 18 7 16,25 14 1 13,75 7 6 5,50 9 12 6,00 96 35 87,25 198,508 70 4289 245,215 77 4593 210,868 84 5564

78 0 BURAY ÜNAL 12-XX32 6 30,50 11 5 9,75 18 4 17,00 9 8 7,00 8 3 7,25 9 3 8,25 87 29 79,75 184,920 87 5864 240,490 78 4783 198,905 88 6410

79 0 ÖMER DENİZ ÖNDER Mezun-XX27 11 24,25 8 7 6,25 15 4 14,00 11 5 9,75 14 3 13,25 9 11 6,25 84 41 73,75 173,460 91 7375 239,278 79 4832 206,505 87 5885

80 0 GÖKÇEN SÜRMELİ 12-XX32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 7 3 6,25 3 4 2,00 89 26 82,73 197,018 72 4438 236,840 80 4931 211,412 83 5514

81 0 CEREN ARSLAN Mezun-TM30 8 28,00 13 6 11,50 12 6 10,50 3 6 1,50 33 4 32,00 14 2 13,50 105 32 97,00 267,873 9 624 227,320 81 5357 304,975 11 439

82 0 ERDEM SÜMER 12-XX24 16 20,00 13 7 11,25 18 9 15,75 2 1 1,75 25 14 21,50 15 4 14,00 97 51 84,25 232,640 14 1566 225,725 82 5431 269,855 45 1751

83 0 PINAR BATİ Mezun-TM32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 22 10 19,50 16 0 16,00 3 2 2,50 120 31 112,48 305,128 3 176 224,835 83 5468 262,272 53 2145

84 0 TUNÇ SAĞLAM Mezun-XX31 8 29,00 10 1 9,75 8 4 7,00 5 3 4,25 12 2 11,50 7 5 5,75 73 23 67,25 168,153 93 7842 224,480 84 5497 196,858 91 6538

85 0 BURAK SAĞLIK Mezun-TM32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 25 9 22,75 20 9 17,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 127 40 117,23 321,191 1 93 223,760 85 5533 270,055 43 1743

86 0 NEHİR YAĞCI Mezun-XX27 12 24,00 13 5 11,75 8 4 7,00 7 10 4,50 10 7 8,25 11 17 6,75 76 55 62,25 165,160 97 7993 220,880 86 5690 184,025 94 7390

87 0 ECE KIRKGÖZ 12-XX36 3 35,25 14 5 12,75 11 6 9,50 10 5 8,75 4 3 3,25 6 7 4,25 81 29 73,75 187,060 86 5467 218,933 87 5780 192,785 93 6808

88 0 TUNAHAN GÖKKAYA Mezun-MF26 11 23,25 8 6 6,50 13 8 11,00 10 5 8,75 8 7 6,25 7 13 3,75 72 50 59,50 167,895 94 7859 208,413 88 6363 181,290 95 7556

89 0 BATUR 12-XX29 11 26,25 14 4 13,00 15 4 14,00 3 8 1,00 23 13 19,75 6 4 5,00 90 44 79,00 233,758 13 1521 206,838 89 6454 245,993 65 3114

90 0 HÜSNA GÜL HOT Mezun-F30 8 28,00 7 7 5,25 20 1 19,75 4 4 3,00 3 4 2,00 4 10 1,50 68 34 59,50 175,270 90 6702 205,925 90 6506 177,110 96 7758
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91 0 İLAYDA AĞGÜL 12-XX31 9 28,75 13 6 11,50 7 1 6,75 21 10 18,50 7 2 6,50 79 28 72,00 221,305 32 2190 202,018 91 6765 237,995 72 3670

92 0 MELEK YASA Mezun-TM31 8 29,00 12 6 10,50 8 3 7,25 2 6 0,50 22 12 19,00 5 0 5,00 80 35 71,25 222,610 31 2108 198,010 92 7046 234,480 74 3929

93 0 ZÜBEYDE NAZ KARAMÜRSEL Mezun-TM33 5 31,75 12 7 10,25 5 3 4,25 0 2 -0,50 13 11 10,25 2 3 1,25 65 31 57,25 193,980 83 4720 185,418 93 7913 194,425 92 6700

94 0 CEYLAN YILMAZ Mezun-TM32 7 30,25 13 7 11,25 3 3 2,25 3 1 2,75 28 10 25,50 23 7 21,25 1 3 0,25 103 38 93,50 306,198 2 171 183,668 94 7989 240,718 70 3474

95 0 NESLİŞAH DEVECİOĞLU 12-XX28 8 26,00 13 5 11,75 3 3 2,25 25 9 22,75 2 0 2,00 71 25 64,75 225,650 23 1919 180,700 95 8106 229,315 77 4285

96 0 DEMİR SEZGİN 12-XX24 12 21,00 2 5 0,75 5 7 3,25 6 6 4,50 4 7 2,25 4 0 4,00 8 8 6,00 53 45 41,75 151,183 98 8581 178,805 96 8186 157,770 98 8519

97 0 MEDVAN YILMAZ Mezun-TM11 5 9,75 15 3 14,25 27 10 24,50 4 0 4,00 57 18 52,50 213,195 50 2872 166,633 97 8532 216,415 81 5162

98 0 SEVİNÇ ÖZBEK 12-TM27 13 23,75 4 5 2,75 3 23 -2,75 34 41 23,75 132,218 99 8831 158,433 98 8711 127,025 99 8847

99 0 ELİF ÖZTUNÇ 12-TM16 20 11,00 7 12 4,00 3 1 2,75 16 18 11,50 1 2 0,50 43 53 29,75 165,560 96 7973 149,630 99 8801 162,940 97 8371

100 0 ESAT YAK Mezun-F10 7 8,25 5 10 2,50 3 4 2,00 18 21 12,75 119,883 100 8882 149,508 100 8804 121,203 100 8874
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ Limit Türkiye Geneli AYT-1 100 215 912 9038

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 29,3 7,3 27,40 12,0 4,8 10,77 16,8 4,6 15,65 7,7 4,4 6,61 6,5 4,3 5,40 2,2 1,8 1,72 16,2 4,2 15,17 11,2 6,1 9,64 101,8 37,5 92,36 201,710 259,400 226,770

Okul Ortalaması 32,3 5,9 30,75 13,3 4,3 12,28 23,7 4,2 22,67 11,3 4,4 10,23 5,0 2,3 4,38 0,6 0,2 0,55 22,6 3,3 21,78 16,7 6,3 15,12 125,5 30,9 117,76 213,780 309,500 257,590

KATILIMLAR

1 0 BENGİSU AZAR Mezun-TM37 2 36,50 12 6 10,50 28 9 25,75 5 11 2,25 35 2 34,50 27 2 26,50 144 32 136,00 302,510 4 197 291,860 62 2937 370,005 1 19

2 0 YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 12-XX33 7 31,25 15 5 13,75 36 4 35,00 15 5 13,75 25 15 21,25 33 6 31,50 157 42 146,50 284,553 5 345 328,003 49 1861 351,365 2 57

3 0 YAĞIZ DEMİR Mezun-MF32 8 30,00 17 2 16,50 27 4 26,00 5 3 4,25 29 6 27,50 25 1 24,75 135 24 129,00 283,780 6 351 289,630 63 3009 347,110 3 75

4 0 ŞEVVAL BAKIROĞLU 12-TM35 5 33,75 17 1 16,75 16 4 15,00 11 6 9,50 29 9 26,75 22 1 21,75 130 26 123,50 279,395 7 412 279,598 65 3339 339,805 4 123

5 0 NEHİR 12-TM32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 27 5 25,75 23 0 23,00 129 24 123,23 275,623 8 482 282,305 64 3233 336,597 5 143

6 0 FURKAN BOZ 12-XX37 1 36,75 18 1 17,75 35 2 34,50 16 3 15,25 39 0 39,00 35 5 33,75 180 12 177,00 231,890 15 1598 427,978 2 37 313,500 6 296

7 0 M BAHADIR SERİN 12-XX33 7 31,25 16 4 15,00 40 0 40,00 18 2 17,50 40 0 40,00 32 1 31,75 179 14 175,50 231,598 16 1608 435,303 1 12 313,188 7 297

8 0 EYMEN TOPALOĞLU 12-XX38 2 37,50 16 2 15,50 29 7 27,25 15 3 14,25 10 5 8,75 32 3 31,25 27 9 24,75 167 31 159,25 247,038 12 1115 374,650 26 691 313,188 7 297

9 0 SARP ERAY ÖZGEN 12-XX37 3 36,25 16 4 15,00 34 3 33,25 19 1 18,75 38 1 37,75 34 6 32,50 178 18 173,50 230,770 19 1643 415,958 5 95 308,865 9 361

10 0 CEREN ÖNGEN 12-XX35 5 33,75 18 2 17,50 36 4 35,00 18 2 17,50 36 4 35,00 28 11 25,25 171 28 164,00 231,473 18 1616 394,333 12 343 306,113 10 409

11 0 CEREN ARSLAN Mezun-TM30 8 28,00 13 6 11,50 12 6 10,50 3 6 1,50 33 4 32,00 14 2 13,50 105 32 97,00 267,873 9 624 227,320 81 5357 304,975 11 439

12 0 KAĞAN BAŞAR 12-XX35 5 33,75 17 2 16,50 35 3 34,25 18 2 17,50 38 2 37,50 26 8 24,00 169 22 163,50 229,408 20 1705 405,098 10 206 303,978 12 464

13 0 MUHAMMED OKUMUŞ 12-XX33 7 31,25 16 4 15,00 37 3 36,25 16 4 15,00 39 1 38,75 28 9 25,75 169 28 162,00 224,198 28 2007 412,218 7 132 302,063 13 492

14 0 EYLÜL SU BERBER Mezun-F33 7 31,25 18 2 17,50 36 4 35,00 16 4 15,00 37 2 36,50 37 3 36,25 177 22 171,50 225,673 22 1918 425,603 3 48 300,113 14 548

15 0 MELEK BERDİBEK Mezun-MF37 2 36,50 17 1 16,75 31 8 29,00 16 3 15,25 37 3 36,25 29 8 27,00 167 25 160,75 223,938 29 2023 402,275 11 230 298,328 15 593

16 0 12-TM32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 25 13 21,75 21 11 18,25 125 43 114,48 263,401 10 716 267,380 68 3752 298,210 16 596

17 0 EZEL NAZ KARIKSIZ 12-XX34 6 32,50 15 5 13,75 31 6 29,50 16 4 15,00 40 0 40,00 33 6 31,50 169 27 162,25 216,170 44 2594 411,185 8 145 297,240 17 621

18 0 ZEYNEP ÇOLAK 12-XX29 7 27,25 14 5 12,75 23 1 22,75 3 5 1,75 25 9 22,75 18 5 16,75 112 32 104,00 254,428 11 936 251,968 75 4302 294,505 18 703

19 0 ARGEŞ ÖZDEMİR Mezun-MF37 3 36,25 17 3 16,25 36 4 35,00 14 6 12,50 35 4 34,00 30 7 28,25 169 27 162,25 226,873 21 1855 392,088 13 381 294,413 19 706

20 0 SENA ATEŞ 12-XX33 6 31,50 15 4 14,00 31 1 30,75 17 3 16,25 38 1 37,75 18 6 16,50 152 21 146,75 218,298 35 2417 387,175 15 457 293,183 20 741

21 0 CEM ÇAPUT 12-XX34 6 32,50 17 2 16,50 32 5 30,75 16 4 15,00 35 1 34,75 24 13 20,75 158 31 150,25 220,890 33 2223 376,685 24 651 293,085 21 746

22 0 EREN HAMSİ Mezun-F35 4 34,00 16 3 15,25 32 5 30,75 18 0 18,00 36 3 35,25 35 5 33,75 172 20 167,00 224,680 26 1968 413,380 6 120 292,835 22 756

23 0 YUŞA BİLAL PİR 12-XX37 3 36,25 15 5 13,75 37 3 36,25 13 7 11,25 34 5 32,75 25 15 21,25 161 38 151,50 223,910 30 2025 383,863 18 524 292,045 23 789

24 0 EDANUR PARLAK Mezun-MF30 6 28,50 12 7 10,25 33 5 31,75 17 2 16,50 39 1 38,75 36 4 35,00 167 25 160,75 211,960 52 2980 417,005 4 89 289,405 24 890

25 0 ALİ OSMAN DOKUZLAR 12-MF30 5 28,75 16 3 15,25 37 3 36,25 18 2 17,50 34 5 32,75 31 7 29,25 166 25 159,75 224,643 27 1972 407,273 9 184 289,313 25 897

26 0 RÜYA ŞEN 12-MF37 3 36,25 14 5 12,75 34 3 33,25 17 3 16,25 32 2 31,50 29 9 26,75 163 25 156,75 225,140 25 1950 386,353 16 476 285,670 26 1023

27 0 MUHAMMED ALTÜRK Mezun-F35 5 33,75 13 7 11,25 34 6 32,50 16 4 15,00 35 4 34,00 27 13 23,75 160 39 150,25 218,173 36 2432 384,953 17 503 285,413 27 1038

28 0 ZEYNEP KABUCU 12-XX36 4 35,00 13 4 12,00 30 5 28,75 16 2 15,50 33 2 32,50 25 6 23,50 153 23 147,25 216,640 41 2561 383,115 19 534 285,220 28 1047

29 0 İREMNAZ YANAR Mezun-MF36 4 35,00 15 4 14,00 30 8 28,00 11 9 8,75 36 2 35,50 26 11 23,25 154 38 144,50 210,083 53 3157 378,285 23 618 284,698 29 1072

30 0 BERİL GENÇYİĞİT 12-XX34 6 32,50 17 3 16,25 34 4 33,00 17 3 16,25 3 3 2,25 26 5 24,75 22 14 18,50 153 38 143,50 231,508 17 1614 349,845 36 1274 284,623 30 1078
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ Limit Türkiye Geneli AYT-1 100 215 912 9038

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 29,3 7,3 27,40 12,0 4,8 10,77 16,8 4,6 15,65 7,7 4,4 6,61 6,5 4,3 5,40 2,2 1,8 1,72 16,2 4,2 15,17 11,2 6,1 9,64 101,8 37,5 92,36 201,710 259,400 226,770

Okul Ortalaması 32,3 5,9 30,75 13,3 4,3 12,28 23,7 4,2 22,67 11,3 4,4 10,23 5,0 2,3 4,38 0,6 0,2 0,55 22,6 3,3 21,78 16,7 6,3 15,12 125,5 30,9 117,76 213,780 309,500 257,590

KATILIMLAR

31 0 AYŞE BEŞİNCİ 12-XX37 3 36,25 14 6 12,50 32 6 30,50 16 4 15,00 32 5 30,75 28 11 25,25 159 35 150,25 220,113 34 2280 367,463 29 833 283,948 31 1105

32 0 EFE ACAR 12-MF32 8 30,00 16 4 15,00 32 4 31,00 17 3 16,25 30 6 28,50 34 3 33,25 161 28 154,00 218,078 39 2448 380,230 21 585 282,528 32 1169

33 0 ADA ŞİMAL KARABULUT 12-XX35 4 34,00 15 3 14,25 31 5 29,75 15 5 13,75 31 3 30,25 29 7 27,25 156 27 149,25 217,263 40 2508 368,560 28 814 279,608 33 1308

34 0 AZRA BİLLUR SAYIN 12-XX36 4 35,00 14 3 13,25 32 6 30,50 14 1 13,75 30 1 29,75 14 4 13,00 140 19 135,25 218,098 38 2443 336,265 45 1634 279,083 34 1331

35 0 MEHMET HAN AKSAN 12-XX34 6 32,50 14 4 13,00 32 7 30,25 16 3 15,25 31 6 29,50 29 7 27,25 156 33 147,75 216,468 42 2571 380,055 22 586 277,393 35 1407

36 0 AYŞE ÇAĞLAR 12-XX35 3 34,25 12 5 10,75 25 2 24,50 16 3 15,25 35 2 34,50 31 5 29,75 154 20 149,00 209,005 56 3271 382,988 20 537 277,325 36 1411

37 0 SARP UÇAR 12-XX33 7 31,25 17 2 16,50 27 6 25,50 16 2 15,50 28 2 27,50 24 8 22,00 145 27 138,25 213,878 48 2809 353,053 34 1185 276,798 37 1438

38 0 EZGİ TAKAZ 12-XX36 4 35,00 15 4 14,00 29 3 28,25 16 3 15,25 28 6 26,50 28 12 25,00 152 32 144,00 218,113 37 2439 371,515 27 764 272,843 38 1610

39 0 LALE TEKİN Mezun-XX32 7 30,25 15 4 14,00 31 6 29,50 12 7 10,25 30 2 29,50 15 11 12,25 135 37 125,75 208,270 57 3326 331,538 47 1749 272,390 39 1635

40 0 DURU TAŞOLUK 12-MF37 3 36,25 15 4 14,00 31 8 29,00 12 6 10,50 27 2 26,50 27 4 26,00 149 27 142,25 214,758 47 2727 366,323 31 869 272,158 40 1649

41 0 NAZ MERTEL 12-XX36 4 35,00 14 6 12,50 34 5 32,75 8 11 5,25 31 4 30,00 25 11 22,25 148 41 137,75 209,753 55 3188 367,100 30 844 271,153 41 1689

42 0 BERFİN KALEM Mezun-F35 4 34,00 17 1 16,75 27 5 25,75 15 5 13,75 27 2 26,50 22 11 19,25 143 28 136,00 215,493 45 2646 339,760 43 1528 270,133 42 1738

43 0 BURAK SAĞLIK Mezun-TM32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 25 9 22,75 20 9 17,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 127 40 117,23 321,191 1 93 223,760 85 5533 270,055 43 1743

44 0 KAAN TERZİ Mezun-F34 6 32,50 13 7 11,25 30 5 28,75 13 7 11,25 30 5 28,75 24 6 22,50 144 36 135,00 207,873 59 3368 352,700 35 1192 269,898 44 1750

45 0 ERDEM SÜMER 12-XX24 16 20,00 13 7 11,25 18 9 15,75 2 1 1,75 25 14 21,50 15 4 14,00 97 51 84,25 232,640 14 1566 225,725 82 5431 269,855 45 1751

46 0 TOPRAK ÇİMEN 12-XX39 1 38,75 17 3 16,25 27 2 26,50 18 2 17,50 24 2 23,50 18 12 15,00 143 22 137,50 225,618 24 1923 334,753 46 1667 269,488 46 1763

47 0 SELMİN ECE ELARSLAN Mezun-XX36 3 35,25 14 5 12,75 25 2 24,50 12 7 10,25 31 2 30,50 19 8 17,00 137 27 130,25 206,545 61 3519 349,353 37 1287 269,225 47 1776

48 0 AYSU AZRA ÇALIK 12-XX33 7 31,25 15 4 14,00 31 3 30,25 12 8 10,00 31 4 30,00 18 4 17,00 140 30 132,50 209,988 54 3167 348,188 39 1315 268,608 48 1811

49 0 TUĞRA DERE Mezun-F33 6 31,50 11 6 9,50 31 3 30,25 14 6 12,50 30 4 29,00 27 4 26,00 146 29 138,75 207,935 58 3360 357,125 33 1079 266,485 49 1922

50 0 İBRAHİM YURTSEVER 12-XX32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 34 1 33,75 36 2 35,50 149 22 143,73 197,018 72 4438 388,845 14 434 266,317 50 1929

51 0 MERYEM KAYA 12-XX34 5 32,75 12 6 10,50 27 6 25,50 10 10 7,50 32 5 30,75 28 10 25,50 143 42 132,50 198,973 68 4247 375,393 25 673 265,563 51 1970

52 0 ARDA ADAR 12-XX33 2 32,50 15 4 14,00 28 1 27,75 14 3 13,25 28 0 28,00 24 2 23,50 142 12 139,00 212,318 51 2950 362,745 32 943 262,678 52 2132

53 0 PINAR BATİ Mezun-TM32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 22 10 19,50 16 0 16,00 3 2 2,50 120 31 112,48 305,128 3 176 224,835 83 5468 262,272 53 2145

54 0 MUSTAFA BÖRKLÜ 12-XX32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 33 2 32,50 24 11 21,25 136 32 128,23 197,018 72 4438 348,635 38 1305 262,147 54 2158

55 0 TALHA BERA GÖNÜL Mezun-MF32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 33 3 32,25 22 8 20,00 134 30 126,73 197,018 72 4438 347,145 40 1341 262,147 54 2158

56 0 İSMAİL CEM KAYA Mezun-F32 8 30,00 15 4 14,00 32 2 31,50 14 4 13,00 23 1 22,75 16 4 15,00 132 23 126,25 213,620 49 2833 320,365 52 2103 260,545 56 2235

57 0 YAREN AKTÜRK Mezun-F34 5 32,75 15 4 14,00 24 8 22,00 11 8 9,00 29 3 28,25 24 8 22,00 137 36 128,00 200,758 65 4074 343,168 42 1452 259,763 57 2278

58 0 IRMAK GÜLTEKİN Mezun-MF35 4 34,00 15 3 14,25 25 3 24,25 12 6 10,50 25 4 24,00 13 11 10,25 125 31 117,25 206,905 60 3473 320,900 50 2085 255,695 58 2510

59 0 RÜZGAR ÖZBAYRAM Mezun-MF36 4 35,00 5 2 4,50 24 8 22,00 17 2 16,50 26 4 25,00 24 8 22,00 132 28 125,00 201,015 64 4047 329,095 48 1823 254,470 59 2587

60 0 EYL ÜL ALTÜRK 12-XX32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 26 8 24,00 20 16 16,00 125 43 114,48 197,018 72 4438 320,585 51 2094 251,722 60 2747
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ Limit Türkiye Geneli AYT-1 100 215 912 9038

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 29,3 7,3 27,40 12,0 4,8 10,77 16,8 4,6 15,65 7,7 4,4 6,61 6,5 4,3 5,40 2,2 1,8 1,72 16,2 4,2 15,17 11,2 6,1 9,64 101,8 37,5 92,36 201,710 259,400 226,770

Okul Ortalaması 32,3 5,9 30,75 13,3 4,3 12,28 23,7 4,2 22,67 11,3 4,4 10,23 5,0 2,3 4,38 0,6 0,2 0,55 22,6 3,3 21,78 16,7 6,3 15,12 125,5 30,9 117,76 213,780 309,500 257,590

KATILIMLAR

61 0 DİLAY BAŞARICI Mezun-MF37 3 36,25 10 10 7,50 29 6 27,50 19 0 19,00 14 4 13,00 18 8 16,00 127 31 119,25 215,433 46 2655 309,323 54 2406 249,223 61 2879

62 0 ALİ FURKAN ÇAĞLIER 12-XX32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 30 3 29,25 23 8 21,00 132 30 124,73 197,018 72 4438 338,335 44 1572 247,552 62 2989

63 0 ZÜMRA YAŞLAK Mezun-MF32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 21 3 20,25 14 11 11,25 114 33 105,98 197,018 72 4438 297,600 59 2744 247,552 62 2989

64 0 DEREN ŞENDURAN Mezun-F32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 27 4 26,00 29 4 28,00 135 27 128,48 197,018 72 4438 343,940 41 1429 246,857 64 3042

65 0 BATUR 12-XX29 11 26,25 14 4 13,00 15 4 14,00 3 8 1,00 23 13 19,75 6 4 5,00 90 44 79,00 233,758 13 1521 206,838 89 6454 245,993 65 3114

66 0 AÇELYA KEKLİK Mezun-MF36 4 35,00 18 2 17,50 24 2 23,50 16 4 15,00 15 6 13,50 23 5 21,75 132 23 126,25 216,340 43 2580 309,855 53 2393 245,990 66 3115

67 0 ELİF ÖVGÜ AMAÇ 12-XX36 2 35,50 17 3 16,25 17 0 17,00 11 8 9,00 17 3 16,25 15 10 12,50 113 26 106,50 200,620 66 4081 293,150 61 2894 242,945 67 3309

68 0 CEREN KALEM 12-XX36 4 35,00 12 6 10,50 26 5 24,75 12 7 10,25 20 5 18,75 18 7 16,25 124 34 115,50 203,903 63 3761 308,905 55 2419 242,863 68 3314

69 0 SUDE GÜNDOĞDU Mezun-MF32 6 30,50 12 4 11,00 23 6 21,50 13 5 11,75 21 4 20,00 12 6 10,50 113 31 105,25 197,358 71 4406 297,165 60 2755 241,648 69 3408

70 0 CEYLAN YILMAZ Mezun-TM32 7 30,25 13 7 11,25 3 3 2,25 3 1 2,75 28 10 25,50 23 7 21,25 1 3 0,25 103 38 93,50 306,198 2 171 183,668 94 7989 240,718 70 3474

71 0 CENGİZ MERT ÖSKEN Mezun-MF34 5 32,75 15 4 14,00 27 5 25,75 11 7 9,25 18 9 15,75 21 12 18,00 126 42 115,50 205,480 62 3605 306,038 56 2492 238,930 71 3592

72 0 İLAYDA AĞGÜL 12-XX31 9 28,75 13 6 11,50 7 1 6,75 21 10 18,50 7 2 6,50 79 28 72,00 221,305 32 2190 202,018 91 6765 237,995 72 3670

73 0 ERTUĞ AKTAŞ 12-XX24 13 20,75 14 5 12,75 31 2 30,50 13 4 12,00 21 6 19,50 10 5 8,75 113 35 104,25 199,323 67 4200 299,843 57 2679 236,713 73 3771

74 0 MELEK YASA Mezun-TM31 8 29,00 12 6 10,50 8 3 7,25 2 6 0,50 22 12 19,00 5 0 5,00 80 35 71,25 222,610 31 2108 198,010 92 7046 234,480 74 3929

75 0 CENGİZ UÇAR 12-XX32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 19 4 18,00 22 2 21,50 120 25 113,98 197,018 72 4438 298,035 58 2730 230,177 75 4225

76 0 ECEM EKİCİ Mezun-F35 2 34,50 17 2 16,50 16 2 15,50 11 6 9,50 13 3 12,25 17 8 15,00 109 23 103,25 198,610 69 4282 273,105 67 3565 229,745 76 4260

77 0 NESLİŞAH DEVECİOĞLU 12-XX28 8 26,00 13 5 11,75 3 3 2,25 25 9 22,75 2 0 2,00 71 25 64,75 225,650 23 1919 180,700 95 8106 229,315 77 4285

78 0 FATMA İDİL KAYA 12-XX32 8 30,00 13 7 11,25 23 11 20,25 12 7 10,25 17 8 15,00 12 17 7,75 109 58 94,50 193,828 84 4736 261,820 69 3941 227,573 78 4389

79 0 DEMİR DEMİR 12-MF36 4 35,00 14 3 13,25 17 2 16,50 6 6 4,50 18 3 17,25 5 8 3,00 96 26 89,50 190,570 85 5169 257,605 72 4092 224,910 79 4590

80 0 CEREN AYAZ Mezun-MF26 7 24,25 16 2 15,50 12 1 11,75 12 7 10,25 20 2 19,50 17 10 14,50 103 29 95,75 182,315 88 6117 277,593 66 3410 217,050 80 5112

81 0 MEDVAN YILMAZ Mezun-TM11 5 9,75 15 3 14,25 27 10 24,50 4 0 4,00 57 18 52,50 213,195 50 2872 166,633 97 8532 216,415 81 5162

82 0 EZEL KÖSE 12-XX36 2 35,50 8 5 6,75 18 3 17,25 14 4 13,00 11 5 9,75 11 3 10,25 98 22 92,50 194,465 82 4673 259,070 71 4035 215,730 82 5202

83 0 GÖKÇEN SÜRMELİ 12-XX32 6 30,35 13 4 12,44 23 4 21,88 11 5 9,81 7 3 6,25 3 4 2,00 89 26 82,73 197,018 72 4438 236,840 80 4931 211,412 83 5514

84 0 BELİS DURNA Mezun-F33 6 31,50 15 3 14,25 18 7 16,25 14 1 13,75 7 6 5,50 9 12 6,00 96 35 87,25 198,508 70 4289 245,215 77 4593 210,868 84 5564

85 0 ELA TİRYAKİ 12-MF21 3 20,25 12 3 11,25 21 2 20,50 7 5 5,75 18 7 16,25 7 11 4,25 86 31 78,25 177,750 89 6525 251,778 76 4312 208,850 85 5702

86 0 AHMET BAĞCI Mezun-MF32 6 30,50 13 6 11,50 23 4 22,00 10 5 8,75 13 4 12,00 8 5 6,75 99 30 91,50 194,968 81 4625 252,565 74 4279 208,598 86 5723

87 0 ÖMER DENİZ ÖNDER Mezun-XX27 11 24,25 8 7 6,25 15 4 14,00 11 5 9,75 14 3 13,25 9 11 6,25 84 41 73,75 173,460 91 7375 239,278 79 4832 206,505 87 5885

88 0 BURAY ÜNAL 12-XX32 6 30,50 11 5 9,75 18 4 17,00 9 8 7,00 8 3 7,25 9 3 8,25 87 29 79,75 184,920 87 5864 240,490 78 4783 198,905 88 6410

89 0 MERT ÇALIK 12-XX27 7 25,25 8 9 5,75 16 10 13,50 7 8 5,00 16 6 14,50 18 10 15,50 92 50 79,50 167,758 95 7863 260,983 70 3963 198,528 89 6430

90 0 EMİNE EBRAR SERT Mezun-F32 6 30,50 13 7 11,25 6 8 4,00 10 5 8,75 13 3 12,25 15 5 13,75 89 34 80,50 173,433 92 7379 252,645 73 4276 198,148 90 6453

                                                3 / 4



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ Limit Türkiye Geneli AYT-1 100 215 912 9038

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 29,3 7,3 27,40 12,0 4,8 10,77 16,8 4,6 15,65 7,7 4,4 6,61 6,5 4,3 5,40 2,2 1,8 1,72 16,2 4,2 15,17 11,2 6,1 9,64 101,8 37,5 92,36 201,710 259,400 226,770

Okul Ortalaması 32,3 5,9 30,75 13,3 4,3 12,28 23,7 4,2 22,67 11,3 4,4 10,23 5,0 2,3 4,38 0,6 0,2 0,55 22,6 3,3 21,78 16,7 6,3 15,12 125,5 30,9 117,76 213,780 309,500 257,590

KATILIMLAR

91 0 TUNÇ SAĞLAM Mezun-XX31 8 29,00 10 1 9,75 8 4 7,00 5 3 4,25 12 2 11,50 7 5 5,75 73 23 67,25 168,153 93 7842 224,480 84 5497 196,858 91 6538

92 0 ZÜBEYDE NAZ KARAMÜRSEL Mezun-TM33 5 31,75 12 7 10,25 5 3 4,25 0 2 -0,50 13 11 10,25 2 3 1,25 65 31 57,25 193,980 83 4720 185,418 93 7913 194,425 92 6700

93 0 ECE KIRKGÖZ 12-XX36 3 35,25 14 5 12,75 11 6 9,50 10 5 8,75 4 3 3,25 6 7 4,25 81 29 73,75 187,060 86 5467 218,933 87 5780 192,785 93 6808

94 0 NEHİR YAĞCI Mezun-XX27 12 24,00 13 5 11,75 8 4 7,00 7 10 4,50 10 7 8,25 11 17 6,75 76 55 62,25 165,160 97 7993 220,880 86 5690 184,025 94 7390

95 0 TUNAHAN GÖKKAYA Mezun-MF26 11 23,25 8 6 6,50 13 8 11,00 10 5 8,75 8 7 6,25 7 13 3,75 72 50 59,50 167,895 94 7859 208,413 88 6363 181,290 95 7556

96 0 HÜSNA GÜL HOT Mezun-F30 8 28,00 7 7 5,25 20 1 19,75 4 4 3,00 3 4 2,00 4 10 1,50 68 34 59,50 175,270 90 6702 205,925 90 6506 177,110 96 7758

97 0 ELİF ÖZTUNÇ 12-TM16 20 11,00 7 12 4,00 3 1 2,75 16 18 11,50 1 2 0,50 43 53 29,75 165,560 96 7973 149,630 99 8801 162,940 97 8371

98 0 DEMİR SEZGİN 12-XX24 12 21,00 2 5 0,75 5 7 3,25 6 6 4,50 4 7 2,25 4 0 4,00 8 8 6,00 53 45 41,75 151,183 98 8581 178,805 96 8186 157,770 98 8519

99 0 SEVİNÇ ÖZBEK 12-TM27 13 23,75 4 5 2,75 3 23 -2,75 34 41 23,75 132,218 99 8831 158,433 98 8711 127,025 99 8847

100 0 ESAT YAK Mezun-F10 7 8,25 5 10 2,50 3 4 2,00 18 21 12,75 119,883 100 8882 149,508 100 8804 121,203 100 8874
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SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ OSMAN DOKUZLAR 0 12-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,643 201,710 2 27 53 199 1972

SAY 407,273 259,400 1 9 11 14 184

EA 289,313 226,770 1 25 39 64 897

Katılımlar: 6 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 5 28,75 72

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 25 4 24,00 80 19,67 17,25 12,00

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,79 4,53 3,17

Matematik 40 34 5 32,75 82 25,46 21,78 15,17

Fizik 14 12 2 11,50 82 6,08 4,35 2,74

Kimya 13 12 0 12,00 92 7,75 5,57 3,22

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 6,58 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 31 7 29,25 73 20,42 15,12 9,64

Toplam: 280 166 25 159,75 57 130,08 117,77 92,36

Matematik EDACC DDBEBCeaADCBBBCdADdEDCEBBDABDACCcE

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri cCDAADBCDABbDCAADBDE ABEDDEDeBdbEA CcEEb

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 4 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 2 33
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 4 1 80
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 5 3 56
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİR 0 12-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,570 201,710 5 85 152 492 5169

SAY 257,605 259,400 5 72 127 321 4092

EA 224,910 226,770 5 79 143 395 4590

Katılımlar: 6 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Matematik-2 30 14 2 13,50 45 19,67 17,25 12,00

Geometri 10 4 1 3,75 38 5,79 4,53 3,17

Matematik 40 18 3 17,25 43 25,46 21,78 15,17

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 6,08 4,35 2,74

Kimya 13 0 0 0,00 0 7,75 5,57 3,22

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 6,58 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 5 8 3,00 8 20,42 15,12 9,64

Toplam: 280 96 26 89,50 32 130,08 117,77 92,36

Matematik ED CCAD B BC E    BBb A E   d  D B ACe  

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri    bA   eda e              D  eEa  CA c 

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 2 1 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67
TRİGONOMETRİ 6 0 1 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 2 20
ÇEMBERSEL HAREKET 3 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 2 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 3 2 33
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU TAŞOLUK 0 12-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,758 201,710 4 47 84 268 2727

SAY 366,323 259,400 4 31 45 62 869

EA 272,158 226,770 4 40 63 121 1649

Katılımlar: 6 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 31 8 29,00 73

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 30 22 2 21,50 72 19,67 17,25 12,00

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,79 4,53 3,17

Matematik 40 27 2 26,50 66 25,46 21,78 15,17

Fizik 14 8 0 8,00 57 6,08 4,35 2,74

Kimya 13 11 1 10,75 83 7,75 5,57 3,22

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 6,58 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 27 4 26,00 65 20,42 15,12 9,64

Toplam: 280 149 27 142,25 51 130,08 117,77 92,36

Matematik EDACCADcBEBC EA CBBBe AD ED E B  BDAC   

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri   DAA B DAB D AADBDEBb EDDEDD BE caCAEdD

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 2 0 67
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 6 4 0 67

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 0 80
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 1 0 20
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 1 1 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 6 3 67
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ACAR 0 12-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,078 201,710 3 39 70 243 2448

SAY 380,230 259,400 3 21 31 41 585

EA 282,528 226,770 3 32 48 83 1169

Katılımlar: 6 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 25 4 24,00 80 19,67 17,25 12,00

Geometri 10 5 2 4,50 45 5,79 4,53 3,17

Matematik 40 30 6 28,50 71 25,46 21,78 15,17

Fizik 14 9 2 8,50 61 6,08 4,35 2,74

Kimya 13 12 1 11,75 90 7,75 5,57 3,22

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 6,58 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 34 3 33,25 83 20,42 15,12 9,64

Toplam: 280 161 28 154,00 55 130,08 117,77 92,36

Matematik EDACaADDBEBCAEA aaBBCbADEEDCEB D BbAaCE 

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BdDAAcB DAB D AADBDEBABEcDEDDBBEEACCAEED

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 1 67
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 1 2 33
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 1 1 20
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 9 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA TİRYAKİ 0 12-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 177,750 201,710 6 89 175 629 6525

SAY 251,778 259,400 6 76 138 352 4312

EA 208,850 226,770 6 85 162 526 5702

Katılımlar: 6 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 3 20,25 51

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51

TYT Fen 20 7 5 5,75 29

Matematik-2 30 14 6 12,50 42 19,67 17,25 12,00

Geometri 10 4 1 3,75 38 5,79 4,53 3,17

Matematik 40 18 7 16,25 41 25,46 21,78 15,17

Fizik 14 3 4 2,00 14 6,08 4,35 2,74

Kimya 13 2 3 1,25 10 7,75 5,57 3,22

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 6,58 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 7 11 4,25 11 20,42 15,12 9,64

Toplam: 280 86 31 78,25 28 130,08 117,77 92,36

Matematik cDACaADcB B  bA  Bd C e E  CEB D B AC c 

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri  abdA   Dd  D    B   b c eED   Eb  d  ab

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 3 3 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 2 1 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 1 33
TRİGONOMETRİ 6 3 0 50

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 1 40
ÇEMBERSEL HAREKET 3 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 1 1 20
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 2 3 22
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ŞEN 0 12-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,140 201,710 1 25 51 197 1950

SAY 386,353 259,400 2 16 26 35 476

EA 285,670 226,770 2 26 41 72 1023

Katılımlar: 6 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 23 2 22,50 75 19,67 17,25 12,00

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,79 4,53 3,17

Matematik 40 32 2 31,50 79 25,46 21,78 15,17

Fizik 14 8 5 6,75 48 6,08 4,35 2,74

Kimya 13 11 1 10,75 83 7,75 5,57 3,22

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,58 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 29 9 26,75 67 20,42 15,12 9,64

Toplam: 280 163 25 156,75 56 130,08 117,77 92,36

Matematik EDACCADDB BC EA  BBBCAAaEEaCE BDABDACCE 

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri  CDdAaBCDABcaeAADBD BbBEDDEDDBBbcACCAdED

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 3 2 50

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 2 3 40
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 1 1 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 7 2 78
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 12-TM

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 263,401 201,710 3 10 19 60 716

SAY 267,380 259,400 3 68 119 279 3752

EA 298,210 226,770 3 16 24 43 596

Katılımlar: 5 100 215 912 9038

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,35 76

TYT Sosyal 20 13 4 12,44 62

TYT Matematik 40 23 4 21,88 55

TYT Fen 20 11 5 9,81 49

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,00 0,66 1,14

Edebiyat 18 7 9 4,75 26 6,90 1,76 1,95

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,95 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,75 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 13 21,75 54 16,60 4,38 5,40

Matematik-2 30 15 9 12,75 43 11,40 17,25 12,00

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,30 4,53 3,17

Matematik 40 21 11 18,25 46 12,70 21,78 15,17

Toplam: 280 125 43 114,47 41 82,94 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 BDEBADbaDcbBdeE CaD eDAdBcbCCaCEADDBCdDC

Cevap Anahtarı A BDEBADECDACBBCEACEDDBDACBAACCECEADDBCBDC

Matematik CbDEDCABeBcA EDa BbadAccAE    D dCADBaE 

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Dil Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 2 0
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 1 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
OKUMA 2 1 1 50
HALK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 1 50
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 1 3 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 1 67
TRİGONOMETRİ 6 1 1 17

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTUNÇ 0 12-TM

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,560 201,710 4 96 197 830 7973

SAY 149,630 259,400 5 99 213 898 8801

EA 162,940 226,770 4 97 207 861 8371

Katılımlar: 5 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 20 11,00 28

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,00 0,66 1,14

Edebiyat 18 9 7 7,25 40 6,90 1,76 1,95

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 3,95 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,75 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 18 11,50 29 16,60 4,38 5,40

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 11,40 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,30 4,53 3,17

Matematik 40 1 2 0,50 1 12,70 21,78 15,17

Toplam: 280 43 53 29,75 11 82,94 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 BcEcAabaD bdBCE bEcDeDACBc  ebdc bDde DC

Cevap Anahtarı A BDEBADECDACBBCEACEDDBDACBAACCECEADDBCBDC

Matematik C      c     a                          

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0
Dil Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 2 0
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 0 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
OKUMA 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 1 1 17
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR 0 12-TM

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 275,623 201,710 2 8 12 38 482

SAY 282,305 259,400 1 64 106 232 3233

EA 336,597 226,770 2 5 6 14 143

Katılımlar: 5 100 215 912 9038

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,35 76

TYT Sosyal 20 13 4 12,44 62

TYT Matematik 40 23 4 21,88 55

TYT Fen 20 11 5 9,81 49

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,00 0,66 1,14

Edebiyat 18 12 0 12,00 67 6,90 1,76 1,95

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,95 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,75 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 5 25,75 64 16,60 4,38 5,40

Matematik-2 30 22 0 22,00 73 11,40 17,25 12,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,30 4,53 3,17

Matematik 40 23 0 23,00 58 12,70 21,78 15,17

Toplam: 280 129 24 123,22 44 82,94 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 EcBDcAE DCCBBC CA D  D C CEeCABAcEBD DaC

Cevap Anahtarı B EDBDBAEADCCBBCECAEDBDDACACECCABADEBDCDBC

Matematik ED CCAD B BCAE   B  CAADEEDCEB   B      

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0
Dil Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
OKUMA 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 2 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 2 0 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ ÖZBEK 0 12-TM

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 132,218 201,710 5 99 213 904 8831

SAY 158,433 259,400 4 98 212 889 8711

EA 127,025 226,770 5 99 213 902 8847

Katılımlar: 5 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 3,00 0,66 1,14

Edebiyat 18 2 9 -0,25 -1 6,90 1,76 1,95

Tarih-1 10 0 5 -1,25 -13 3,95 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 0 4 -1,00 -17 2,75 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 23 -2,75 -7 16,60 4,38 5,40

Toplam: 280 34 41 23,75 8 82,94 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 dbBccebeebedBb d  Dd     abd   bc eaa  a

Cevap Anahtarı B EDBDBAEADCCBBCECAEDBDDACACECCABADEBDCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0
Dil Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 2 0
ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR 2 0 1 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
OKUMA 2 1 1 50
HALK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL BAKIROĞLU 0 12-TM

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 279,395 201,710 1 7 10 34 412

SAY 279,598 259,400 2 65 108 242 3339

EA 339,805 226,770 1 4 4 11 123

Katılımlar: 5 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,00 0,66 1,14

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 6,90 1,76 1,95

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 3,95 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,75 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 26,75 67 16,60 4,38 5,40

Matematik-2 30 22 1 21,75 73 11,40 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,30 4,53 3,17

Matematik 40 22 1 21,75 54 12,70 21,78 15,17

Toplam: 280 130 26 123,50 44 82,94 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 BeEcADbbD bBBCEbCaDDBDACBAACCaCEADDBCaD 

Cevap Anahtarı A BDEBADECDACBBCEACEDDBDACBAACCECEADDBCBDC

Matematik CADEDaAB BEA E   BCB ADEAEC EB          

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0
Dil Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 2 0
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 1 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
OKUMA 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 2 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 0 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 5 0 83

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,263 201,710 22 40 73 248 2508

SAY 368,560 259,400 18 28 42 57 814

EA 279,608 226,770 17 33 53 94 1308

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 24 3 23,25 78 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 7 0 7,00 70 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 31 3 30,25 76 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 10 2 9,50 68 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 7 4 6,00 46 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 29 7 27,25 68 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 156 27 149,25 53 126,43 117,77 92,36

Matematik CADEDCABcBEAbc  ABCBBA EAECDEBD  CADB EC

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri ADC B AAbCCDEaBDAAbBd eeE EBBDDCCAEEeEEA

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 5 0 83

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 5 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 1 1 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 8 1 89
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FURKAN ÇAĞLIER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,018 201,710 35 72 134 440 4438

SAY 338,335 259,400 26 44 68 114 1572

EA 247,552 226,770 32 62 109 235 2989

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,35 76

TYT Sosyal 20 13 4 12,44 62

TYT Matematik 40 23 4 21,88 55

TYT Fen 20 11 5 9,81 49

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 30 3 29,25 73 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 8 3 7,25 52 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 7 2 6,50 50 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 23 8 21,00 53 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 132 30 124,72 45 126,43 117,77 92,36

Matematik EDbCCADDBEB cE   BB bAA EEDCE BDABDACCEE

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BCDAA B cAa Db ADB  BA acDED BBbE dCAEcD

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 2 1 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 4 0 67

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 2 1 40
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 5 3 56
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,318 201,710 27 51 92 296 2950

SAY 362,745 259,400 21 32 48 65 943

EA 262,678 226,770 29 52 85 171 2132

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 2 32,50 81

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 30 19 0 19,00 63 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 28 0 28,00 70 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 13 0 13,00 93 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 5 1 4,75 37 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 24 2 23,50 59 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 142 12 139,00 50 126,43 117,77 92,36

Matematik C DEDCABDB ACE  AB  BA EAE    D BCADBEEC

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri ADCBBDAADCCD B DAA B  D  c  B  C AEcD  A

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 2 0 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 1 0 17

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 4 0 80
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 2 1 0 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 4 1 44
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BEŞİNCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,113 201,710 18 34 62 226 2280

SAY 367,463 259,400 19 29 43 58 833

EA 283,948 226,770 16 31 46 80 1105

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 25 5 23,75 79 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 7 0 7,00 70 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 32 5 30,75 77 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 7 7 5,25 38 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 9 3 8,25 63 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 28 11 25,25 63 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 159 35 150,25 54 126,43 117,77 92,36

Matematik EDACCADcBEBCAEADCBdBCAbDEEDCcdBDABDAC   

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri cCDddcBeDAadDCAADBD BAcccDEDeBBEEACCAEED

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 1 67
TRİGONOMETRİ 6 4 2 67

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 3 2 60
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 9 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,005 201,710 30 56 98 328 3271

SAY 382,988 259,400 12 20 30 39 537

EA 277,325 226,770 20 36 58 101 1411

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 3 34,25 86

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 26 2 25,50 85 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 35 2 34,50 86 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 9 2 8,50 61 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 31 5 29,75 74 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 154 20 149,00 53 126,43 117,77 92,36

Matematik CADEDCABeBEACE  ABCBBADEAdCDEBDA CADBEEC

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri AbCBBDAAD  a BBDAAABEDDbE EBBDDCdAEEDdEA

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 5 1 83

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 1 1 20
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 7 2 78
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,988 201,710 28 54 96 315 3167

SAY 348,188 259,400 25 39 57 85 1315

EA 268,608 226,770 26 48 75 142 1811

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76

TYT Fen 20 12 8 10,00 50

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 31 4 30,00 75 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 5 1 4,75 34 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 7 1 6,75 52 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 18 4 17,00 43 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 140 30 132,50 47 126,43 117,77 92,36

Matematik EDbCCAD BEBCcbA  BBBeAADEEDCEB  ABDACCEE

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri  C AAaB  A    AAcBD BA    EeD BEEAdC    

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 0 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 1 0 20
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 1 1 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 4 2 44
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA BİLLUR SAYIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,098 201,710 21 38 69 242 2443

SAY 336,265 259,400 27 45 70 117 1634

EA 279,083 226,770 18 34 54 95 1331

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76

TYT Fen 20 14 1 13,75 69

Matematik-2 30 23 1 22,75 76 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 7 0 7,00 70 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 30 1 29,75 74 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 5 0 5,00 38 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 14 4 13,00 33 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 140 19 135,25 48 126,43 117,77 92,36

Matematik CADEDCABDBEACd   BCBBA EAEC E D  CADB EC

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri d             BDAAA        BeDbCC EEDbEA

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 3 0 50

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 5 3 56
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,758 201,710 4 13 33 149 1521

SAY 206,838 259,400 43 89 177 608 6454

EA 245,993 226,770 33 65 114 252 3114

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35

TYT Fen 20 3 8 1,00 5

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,40 0,66 1,14

Edebiyat 18 8 6 6,50 36 1,17 1,76 1,95

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 0,80 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,66 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 13 19,75 49 3,04 4,38 5,40

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 6 4 5,00 13 24,79 21,78 15,17

Toplam: 280 90 44 79,00 28 126,43 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 BaEcbe dabCBB  A EDDeDcddcACCECEADDBCBDb

Cevap Anahtarı A BDEBADECDACBBCEACEDDBDACBAACCECEADDBCBDC

Matematik CccEDb       EDa B                      

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0
Dil Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR 2 1 1 50
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
OKUMA 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 2 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 4 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 1 0 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL GENÇYİĞİT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,508 201,710 8 17 39 161 1614

SAY 349,845 259,400 23 36 54 81 1274

EA 284,623 226,770 15 30 45 78 1078

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,40 0,66 1,14

Edebiyat 18 3 0 3,00 17 1,17 1,76 1,95

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 0,80 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,66 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 3 2,25 6 3,04 4,38 5,40

Matematik-2 30 21 5 19,75 66 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 26 5 24,75 62 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 7 6 5,50 39 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 7 4 6,00 46 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 22 14 18,50 46 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 153 38 143,50 51 126,43 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1             BC       D  cd            a 

Cevap Anahtarı B EDBDBAEADCCBBCECAEDBDDACACECCABADEBDCDBC

Matematik ED CCAe B BCAEAbdBaBCAAc EDCEB D B ACC  

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri cCbAADB aAaEeeeADBD BA cceEDaBBEbAdC dED

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 0 0
Dil Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
OKUMA 2 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 1 2 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67
TRİGONOMETRİ 6 5 1 83

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 2 2 40
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 7 2 78
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAY ÜNAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 184,920 201,710 44 87 165 563 5864

SAY 240,490 259,400 39 78 144 407 4783

EA 198,905 226,770 43 88 174 634 6410

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 8 3 7,25 18 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 1 0 1,00 7 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 4 0 4,00 31 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 9 3 8,25 21 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 87 29 79,75 28 126,43 117,77 92,36

Matematik CA EDCA  a   c    b B         D         

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri         D     BD  A       E BDDa b E d  

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 1 1 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 0 20
ÇEMBERSEL HAREKET 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 3 3 33
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,890 201,710 17 33 60 220 2223

SAY 376,685 259,400 14 24 34 45 651

EA 293,085 226,770 12 21 33 55 746

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 27 1 26,75 89 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 35 1 34,75 87 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 8 6 6,50 46 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 7 3 6,25 48 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 24 13 20,75 52 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 158 31 150,25 54 126,43 117,77 92,36

Matematik EDACCADDdEBCAE DCBBBCAA EEDCEB DABDACCE 

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BdbAAeBeeABaDC ADBD Bb ccDEDeBBEcAeCAcED

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 2 0 67
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 5 0 83

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 2 3 40
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 1 1 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 7 2 78
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ UÇAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,018 201,710 35 72 134 440 4438

SAY 298,035 259,400 33 58 94 191 2730

EA 230,177 226,770 38 75 136 352 4225

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,35 76

TYT Sosyal 20 13 4 12,44 62

TYT Matematik 40 23 4 21,88 55

TYT Fen 20 11 5 9,81 49

Matematik-2 30 14 4 13,00 43 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 19 4 18,00 45 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 9 2 8,50 61 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 2 0 2,00 15 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 11 0 11,00 85 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 22 2 21,50 54 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 120 25 113,97 41 126,43 117,77 92,36

Matematik EcbCCAD  EB  Ed  BaBCA    D E BD B AC   

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BdDAAeB DAB D  A B         DDBBE ACC EED

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 6 2 0 33

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 1 1 20
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 9 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,903 201,710 31 63 117 373 3761

SAY 308,905 259,400 31 55 88 169 2419

EA 242,863 226,770 35 68 121 267 3314

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 16 4 15,00 50 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 4 1 3,75 38 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 20 5 18,75 47 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 3 5 1,75 13 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 9 1 8,75 67 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 18 7 16,25 41 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 124 34 115,50 41 126,43 117,77 92,36

Matematik CADEDCABDB  eE a BaaBA EA     D eCA B   

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri eD  e dAa  e BBDAAAB DDb  E B eC   EDE A

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 2 2 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 4 0
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 5 1 56
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖNGEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,473 201,710 9 18 40 162 1616

SAY 394,333 259,400 7 12 19 25 343

EA 306,113 226,770 6 10 16 31 409

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 36 4 35,00 88 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 7 7 5,25 38 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 10 3 9,25 71 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 28 11 25,25 63 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 171 28 164,00 59 126,43 117,77 92,36

Matematik CbDEDCABDBEACEDCABCBBADEcECDEBDdBCADBcEC

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri ebCBBDAAeeCedacDAAABaDDDcBE eDDCCAEEDEEA

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 1 67
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 2 3 40
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 8 1 89
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR SEZGİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 151,183 201,710 46 98 208 881 8581

SAY 178,805 259,400 46 96 204 851 8186

EA 157,770 226,770 46 98 210 878 8519

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 12 21,00 53

TYT Sosyal 20 2 5 0,75 4

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Türkçe 6 2 3 1,25 21 0,40 0,66 1,14

Edebiyat 18 2 4 1,00 6 1,17 1,76 1,95

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,80 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,66 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 7 2,25 6 3,04 4,38 5,40

Matematik-2 30 4 0 4,00 13 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 4 0 4,00 10 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 3 5 1,75 13 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 0 0 0,00 0 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 8 8 6,00 15 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 53 45 41,75 15 126,43 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 bcBDd E   ea b    D    e                

Cevap Anahtarı B EDBDBAEADCCBBCECAEDBDDACACECCABADEBDCDBC

Matematik EDAC                                    

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri   Dbc B D a bb             DD  bEdCC  d 

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0
Dil Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 0 50
ŞİİR 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
OKUMA 2 1 1 50
HALK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 2 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 2 40
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 2 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 3 3 33
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KIRKGÖZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,060 201,710 43 86 157 527 5467

SAY 218,933 259,400 42 87 171 535 5780

EA 192,785 226,770 45 93 185 678 6808

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 3 35,25 88

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 4 3 3,25 8 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 2 2 1,50 12 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 6 7 4,25 11 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 81 29 73,75 26 126,43 117,77 92,36

Matematik C  E   aD    c C  b                     

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri   e     b    ac   A   a   E BDad    DE  

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 2 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 3 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 2 1 0 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 3 2 33
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖVGÜ AMAÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,620 201,710 32 66 125 410 4081

SAY 293,150 259,400 34 61 101 201 2894

EA 242,945 226,770 34 67 120 266 3309

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 2 35,50 89

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 17 0 17,00 43

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 17 3 16,25 41 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 5 5 3,75 27 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 5 1 4,75 37 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 15 10 12,50 31 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 113 26 106,50 38 126,43 117,77 92,36

Matematik CADEDCAB B A E   Be dAcE EC E           

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri dDaB  AADe  caB AA B D    d BeDC dE Dcd 

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 1 2 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67
TRİGONOMETRİ 6 3 1 50

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 1 40
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 3 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 4 3 44
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SÜMER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 232,640 201,710 5 14 35 152 1566

SAY 225,725 259,400 41 82 160 487 5431

EA 269,855 226,770 24 45 69 133 1751

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 16 20,00 50

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,40 0,66 1,14

Edebiyat 18 10 7 8,25 46 1,17 1,76 1,95

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,80 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,66 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 14 21,50 54 3,04 4,38 5,40

Matematik-2 30 15 4 14,00 47 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 15 4 14,00 35 24,79 21,78 15,17

Toplam: 280 97 51 84,25 30 126,43 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 eDacAbbCcdCBBCEAbaaD DAdccACCaCEADDBCBDC

Cevap Anahtarı A BDEBADECDACBBCEACEDDBDACBAACCECEADDBCBDC

Matematik C DEDCABcBEACE   Be dA  eE              

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
Dil Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 1 50
ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR 2 1 1 50
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
OKUMA 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 2 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 1 2 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 1 33
TRİGONOMETRİ 6 1 0 17

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTUĞ AKTAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,323 201,710 33 67 128 417 4200

SAY 299,843 259,400 32 57 93 188 2679

EA 236,713 226,770 37 73 132 320 3771

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 13 20,75 52

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 16 6 14,50 48 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 21 6 19,50 49 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 0 0 0,00 0 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 9 2 8,50 65 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 10 5 8,75 22 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 113 35 104,25 37 126,43 117,77 92,36

Matematik E  CaAD BEBbAb   Bd eAAaEEDCE  D BDA  E 

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri               AdDBD BAc DDEeD e    d    

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 4 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 1 2 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 4 1 67

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 0 3 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYL ÜL ALTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,018 201,710 35 72 134 440 4438

SAY 320,585 259,400 30 51 81 146 2094

EA 251,722 226,770 31 60 105 218 2747

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,35 76

TYT Sosyal 20 13 4 12,44 62

TYT Matematik 40 23 4 21,88 55

TYT Fen 20 11 5 9,81 49

Matematik-2 30 22 5 20,75 69 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 4 3 3,25 33 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 26 8 24,00 60 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 3 7 1,25 9 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 20 16 16,00 40 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 125 43 114,47 41 126,43 117,77 92,36

Matematik EDACCADcBEBCAEAbbBdBCAA EE bE c  BDACdb 

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri Bdbcd d aABa  AADcDdBABEDDEeDaBEccaCdEdD

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 1 2 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 2 1 33

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 4 0
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 5 4 56
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN TOPALOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 247,038 201,710 3 12 25 103 1115

SAY 374,650 259,400 16 26 37 48 691

EA 313,188 226,770 3 7 12 26 297

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 2 37,50 94

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,40 0,66 1,14

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,17 1,76 1,95

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,80 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,66 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 5 8,75 22 3,04 4,38 5,40

Matematik-2 30 25 3 24,25 81 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 7 0 7,00 70 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 32 3 31,25 78 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 6 6 4,50 32 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 27 9 24,75 62 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 167 31 159,25 57 126,43 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1                         cCaCCd AeEBDCDaC

Cevap Anahtarı B EDBDBAEADCCBBCECAEDBDDACACECCABADEBDCDBC

Matematik EDACCADDBdBbAEA  BBBCAcDEEDCEBBD B ACCE 

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BaDddDB eeB DeAADBDEBA EbDEbDBBE AdCAEED

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 0 0
Dil Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
OKUMA 2 0 0 0
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 1 50
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 1 67
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 1 2 20
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 7 2 78
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL KÖSE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,465 201,710 41 82 146 469 4673

SAY 259,070 259,400 37 71 126 318 4035

EA 215,730 226,770 41 82 152 454 5202

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 2 35,50 89

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 10 5 8,75 29 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 11 5 9,75 24 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 2 1 1,75 13 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 4 1 3,75 29 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 11 3 10,25 26 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 98 22 92,50 33 126,43 117,77 92,36

Matematik CA cDCAa Ba CE    e eA E            B   

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri  D  d   D     dDAAA         BD C    DEd 

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 0 2 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 1 20
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 0 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 4 1 44
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL NAZ KARIKSIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,170 201,710 25 44 78 257 2594

SAY 411,185 259,400 5 8 9 11 145

EA 297,240 226,770 9 17 27 46 621

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 40 0 40,00 100 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 169 27 162,25 58 126,43 117,77 92,36

Matematik CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri AbC BDAAeCeDEaBDAAABEDDDEBEBBDDCdAEEDdEA

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 4 1 80
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 7 2 78
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,113 201,710 20 37 68 241 2439

SAY 371,515 259,400 17 27 40 54 764

EA 272,843 226,770 22 38 61 116 1610

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 22 6 20,50 68 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 6 0 6,00 60 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 28 6 26,50 66 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 10 3 9,25 71 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 152 32 144,00 51 126,43 117,77 92,36

Matematik CbDEDbABcBEACc aABeBBA EAECDEBD  CADB E 

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri dDaBBDcADCCDEBBDAAbBbDDDEcEcBDDCedcEDbdA

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 4 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 5 0 83

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 4 1 80
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 1 1 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 5 4 56
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA İDİL KAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,828 201,710 42 84 148 472 4736

SAY 261,820 259,400 35 69 123 306 3941

EA 227,573 226,770 40 78 139 366 4389

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 23 11 20,25 51

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 15 7 13,25 44 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 2 1 1,75 18 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 17 8 15,00 38 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 5 7 3,25 23 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 12 17 7,75 19 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 109 58 94,50 34 126,43 117,77 92,36

Matematik C DEbaABcBEA a  ABb BADEcaC    c  A B   

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri  DecBacd CdDdB   ce  b c  c BDDdbAcEbcEA

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 3 3 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 2 1 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 1 67
TRİGONOMETRİ 6 2 1 33

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 2 20
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 2 3 40
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 2 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 5 4 56
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,890 201,710 6 15 37 158 1598

SAY 427,978 259,400 2 2 3 4 37

EA 313,500 226,770 2 6 11 25 296

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 1 36,75 92

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 39 0 39,00 98 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 180 12 177,00 63 126,43 117,77 92,36

Matematik EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEB DABDACCEE

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BCbAAcBCDABEDeAADBDEBABdDDEDDBBEEdCCAEED

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 4 1 80
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 8 1 89
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇEN SÜRMELİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,018 201,710 35 72 134 440 4438

SAY 236,840 259,400 40 80 148 426 4931

EA 211,412 226,770 42 83 155 497 5514

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,35 76

TYT Sosyal 20 13 4 12,44 62

TYT Matematik 40 23 4 21,88 55

TYT Fen 20 11 5 9,81 49

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 7 3 6,25 16 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 1 1 0,75 5 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 3 4 2,00 5 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 89 26 82,72 30 126,43 117,77 92,36

Matematik C DE  ABD    b C  da                    

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri c   B         d             ea C   E    

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 3 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 0 2 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 1 20
ÇEMBERSEL HAREKET 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 2 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 2 1 22
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YURTSEVER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,018 201,710 35 72 134 440 4438

SAY 388,845 259,400 8 14 23 32 434

EA 266,317 226,770 27 50 80 154 1929

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,35 76

TYT Sosyal 20 13 4 12,44 62

TYT Matematik 40 23 4 21,88 55

TYT Fen 20 11 5 9,81 49

Matematik-2 30 26 0 26,00 87 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 34 1 33,75 84 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 13 0 13,00 93 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 36 2 35,50 89 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 149 22 143,72 51 126,43 117,77 92,36

Matematik ED CCAD BEBCAEA  BBBCAADEEDCEBBDbBDACCE 

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BCDAADBCDAB DCAADBDEBABEDDEb BBEcACCAEED

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 4 0 80
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 8 1 89
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA AĞGÜL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,305 201,710 16 32 59 219 2190

SAY 202,018 259,400 44 91 185 650 6765

EA 237,995 226,770 36 72 131 306 3670

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,40 0,66 1,14

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 1,17 1,76 1,95

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 0,80 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,66 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 10 18,50 46 3,04 4,38 5,40

Matematik-2 30 7 1 6,75 23 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 7 2 6,50 16 24,79 21,78 15,17

Toplam: 280 79 28 72,00 26 126,43 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 BDccADEaD CBdCabCac  D dBA  CaCEADDB  D 

Cevap Anahtarı A BDEBADECDACBBCEACEDDBDACBAACCECEADDBCBDC

Matematik CbDED    B   E               B c        

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
Dil Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 1 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
OKUMA 2 1 1 50
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 0 1 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 4 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 6 1 0 17

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN BAŞAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,408 201,710 11 20 42 174 1705

SAY 405,098 259,400 6 10 13 18 206

EA 303,978 226,770 7 12 20 36 464

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 38 2 37,50 94 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 10 0 10,00 77 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 26 8 24,00 60 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 169 22 163,50 58 126,43 117,77 92,36

Matematik EDACCAbDBEBCAEADCBBBCbADEEDCEBBDABDACCEE

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri  CbAeDBCDAadbCAADBDEBA  DD DD BEcACCb Eb

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 1 67
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 3 2 60
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 7 1 78
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,598 201,710 7 16 38 160 1608

SAY 435,303 259,400 1 1 1 2 12

EA 313,188 226,770 3 7 12 26 297

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 40 0 40,00 100 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 12 0 12,00 86 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 8 0 8,00 62 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 32 1 31,75 79 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 179 14 175,50 63 126,43 117,77 92,36

Matematik CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri ADCBBDAADC D BBDAAABEDDDEcE BD CC  EDE A

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 3 0 60
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 6 0 67
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET HAN AKSAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,468 201,710 24 42 75 254 2571

SAY 380,055 259,400 13 22 32 42 586

EA 277,393 226,770 19 35 57 100 1407

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 32 7 30,25 76

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 24 5 22,75 76 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 7 1 6,75 68 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 31 6 29,50 74 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 8 4 7,00 50 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 29 7 27,25 68 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 156 33 147,75 53 126,43 117,77 92,36

Matematik EDACCADcBEBCAaAbCBdBCbADEEDCE BDAB AC Ec

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BCDdAaB DAe DbAADBDEBABEDDEe BBbE CCAEbD

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 2 1 67
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 1 67
TRİGONOMETRİ 6 5 0 83

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 2 1 40
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 5 3 56
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÇALIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 167,758 201,710 45 95 194 819 7863

SAY 260,983 259,400 36 70 124 308 3963

EA 198,528 226,770 44 89 176 637 6430

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 7 25,25 63

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29

TYT Matematik 40 16 10 13,50 34

TYT Fen 20 7 8 5,00 25

Matematik-2 30 14 6 12,50 42 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 16 6 14,50 36 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 5 2 4,50 35 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 18 10 15,50 39 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 92 50 79,50 28 126,43 117,77 92,36

Matematik ED CaAD cEBd E   BB a ADE  bEc D    C   

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BCDAceBaDA bDe   BD Bb  eDEDDB     dbbED

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 2 1 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67
TRİGONOMETRİ 6 2 2 33

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 0 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 2 3 40
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 3 2 33
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,973 201,710 34 68 129 422 4247

SAY 375,393 259,400 15 25 35 46 673

EA 265,563 226,770 28 51 81 155 1970

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64

TYT Fen 20 10 10 7,50 38

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 6 1 5,75 58 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 32 5 30,75 77 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 28 10 25,50 64 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 143 42 132,50 47 126,43 117,77 92,36

Matematik CAaEDCABDBdACEDCABCBBADbbECDEBDb CADB E 

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri ADbBBDAADCCDEBdDAAAB DDDEBEBcDedbdbbDaE 

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 2 33
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 4 1 80
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 2 7 22
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,198 201,710 14 28 55 202 2007

SAY 412,218 259,400 4 7 8 10 132

EA 302,063 226,770 8 13 21 37 492

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 39 1 38,75 97 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 28 9 25,75 64 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 169 28 162,00 58 126,43 117,77 92,36

Matematik CADEDCABDBEACEDCdBCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri AbCBBcAADCbD eBDAAABEDDDEcE BDDCbdcED Eb

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 2 1 67
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 3 1 60
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 6 2 67
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÖRKLÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,018 201,710 35 72 134 440 4438

SAY 348,635 259,400 24 38 56 84 1305

EA 262,147 226,770 30 54 87 173 2158

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,35 76

TYT Sosyal 20 13 4 12,44 62

TYT Matematik 40 23 4 21,88 55

TYT Fen 20 11 5 9,81 49

Matematik-2 30 25 2 24,50 82 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 33 2 32,50 81 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 6 5 4,75 37 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 24 11 21,25 53 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 136 32 128,22 46 126,43 117,77 92,36

Matematik EDACCADDBEBCAEADCBBBCAA E  eEdBDABDACC  

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BCDAADBeDAdEe Ac BDdBA EcedeDBBEc eC EED

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 1 2 17

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 2 2 40
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 1 0 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 6 2 67
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ MERTEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,753 201,710 29 55 97 319 3188

SAY 367,100 259,400 20 30 44 59 844

EA 271,153 226,770 23 41 65 125 1689

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82

TYT Fen 20 8 11 5,25 26

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 7 0 7,00 70 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 31 4 30,00 75 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 10 1 9,75 75 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 25 11 22,25 56 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 148 41 137,75 49 126,43 117,77 92,36

Matematik EDACCADeB BCAbADbdBBCAADEEDCE BD BDACC  

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri dCDAAaBCDAaaD AAD DaBA EDDEDD eEcbeCAadD

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 2 1 67
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 5 0 83

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 3 1 60
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 4 5 44
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİŞAH DEVECİOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,650 201,710 12 23 49 193 1919

SAY 180,700 259,400 45 95 202 842 8106

EA 229,315 226,770 39 77 138 356 4285

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 8 26,00 65

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,40 0,66 1,14

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 1,17 1,76 1,95

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,80 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,66 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 22,75 57 3,04 4,38 5,40

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 2 0 2,00 5 24,79 21,78 15,17

Toplam: 280 71 25 64,75 23 126,43 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 BDEcADECD bdBCEA cD BD CBcA eaCdADDB aDC

Cevap Anahtarı A BDEBADECDACBBCEACEDDBDACBAACCECEADDBCBDC

Matematik C   D                                   

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
Dil Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
OKUMA 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 0 50
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 2 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,770 201,710 10 19 41 168 1643

SAY 415,958 259,400 3 5 6 7 95

EA 308,865 226,770 5 9 14 29 361

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 38 1 37,75 94 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 9 5 7,75 55 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 178 18 173,50 62 126,43 117,77 92,36

Matematik EDACbADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCE 

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BCbAADBeeABdDeAADBDdBABEDDEDDBBEEACCAEED

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 2 3 40
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 9 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP UÇAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,878 201,710 26 48 85 278 2809

SAY 353,053 259,400 22 34 51 75 1185

EA 276,798 226,770 21 37 59 105 1438

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64

TYT Fen 20 16 2 15,50 78

Matematik-2 30 24 2 23,50 78 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 4 0 4,00 40 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 28 2 27,50 69 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 6 2 5,50 42 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 24 8 22,00 55 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 145 27 138,25 49 126,43 117,77 92,36

Matematik EDbCCADDBEBCAb   BBBCAADEEDCE   ABDA    

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BC dA BCDAaEDbAA B  Bbc  DEDDeBEEACC Ece

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 5 0 83

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 4 1 80
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 7 2 78
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,298 201,710 19 35 64 237 2417

SAY 387,175 259,400 9 15 24 33 457

EA 293,183 226,770 11 20 32 54 741

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 28 1 27,75 93 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 38 1 37,75 94 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 7 2 6,50 46 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 8 0 8,00 62 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 18 6 16,50 41 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 152 21 146,75 52 126,43 117,77 92,36

Matematik CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAbCD BDABCADBEEC

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri Ab dB AAD  D BBDAAAB  D   E B eCe c Dd  

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 4 1 67

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 0 80
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 1 0 20
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 3 3 33
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK ÇİMEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,618 201,710 13 24 50 194 1923

SAY 334,753 259,400 28 46 71 118 1667

EA 269,488 226,770 25 46 71 136 1763

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 39 1 38,75 97

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 17 2 16,50 55 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 7 0 7,00 70 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 24 2 23,50 59 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 4 8 2,00 14 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 6 2 5,50 42 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 18 12 15,00 38 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 143 22 137,50 49 126,43 117,77 92,36

Matematik ED CCADDB B AE   BdBe AD   CE BD B ACCE 

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri  accb BeDedEDeAADBb BA  c  DD BEbA C EbD

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 2 2 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 6 3 0 50

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 2 40
ÇEMBERSEL HAREKET 3 0 3 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 2 3 40
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 7 1 78
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 284,553 201,710 1 5 7 26 345

SAY 328,003 259,400 29 49 75 128 1861

EA 351,365 226,770 1 2 2 5 57

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,40 0,66 1,14

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 1,17 1,76 1,95

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 0,80 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,66 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 15 21,25 53 3,04 4,38 5,40

Matematik-2 30 25 4 24,00 80 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 33 6 31,50 79 24,79 21,78 15,17

Toplam: 280 157 42 146,50 52 126,43 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 EcBDcAdbDCCBBCabdEDaDDAecCaCCAcAeEcDCDaC

Cevap Anahtarı B EDBDBAEADCCBBCECAEDBDDACACECCABADEBDCDBC

Matematik EDACCADDB BCAbAbCBBBCbADEEDCEaBDbBDACdEE

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0
Dil Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 2 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
OKUMA 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 2 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 2 1 67
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 1 67
TRİGONOMETRİ 6 5 1 83

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUŞA BİLAL PİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,910 201,710 15 30 57 206 2025

SAY 383,863 259,400 10 18 28 37 524

EA 292,045 226,770 13 23 36 60 789

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 34 5 32,75 82 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 7 7 5,25 38 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 25 15 21,25 53 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 161 38 151,50 54 126,43 117,77 92,36

Matematik CADEDCABDBEbCEDC BCBBADcAECDEcDbBCADBaEC

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri eDCaBDAADebaddBDcAABEDDcEBEBeDDCadbEDEdc

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 2 0 67
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 1 67
TRİGONOMETRİ 6 5 1 83

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 1 4 20
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 5 4 56
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇOLAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 254,428 201,710 2 11 23 79 936

SAY 251,968 259,400 38 75 136 349 4302

EA 294,505 226,770 10 18 30 52 703

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 7 27,25 68

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,40 0,66 1,14

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 1,17 1,76 1,95

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,80 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,66 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 22,75 57 3,04 4,38 5,40

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 18 5 16,75 42 24,79 21,78 15,17

Toplam: 280 112 32 104,00 37 126,43 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 BaEcAD CD bBBCEA aDD DAeBcd CaCEcDDBC DC

Cevap Anahtarı A BDEBADECDACBBCEACEDDBDACBAACCECEADDBCBDC

Matematik CADEDdAd BEACE   BCBd D cEd   D     B   

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0
Dil Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 0 50
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
OKUMA 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 1 0
TRİGONOMETRİ 6 2 1 33

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KABUCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,640 201,710 23 41 74 252 2561

SAY 383,115 259,400 11 19 29 38 534

EA 285,220 226,770 14 28 43 75 1047

Katılımlar: 46 100 215 912 9038

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72

TYT Fen 20 16 2 15,50 78

Matematik-2 30 26 2 25,50 85 19,33 17,25 12,00

Geometri 10 7 0 7,00 70 5,46 4,53 3,17

Matematik 40 33 2 32,50 81 24,79 21,78 15,17

Fizik 14 8 2 7,50 54 5,26 4,35 2,74

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,47 5,57 3,22

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,86 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 25 6 23,50 59 17,59 15,12 9,64

Toplam: 280 153 23 147,25 53 126,43 117,77 92,36

Matematik CADEDCABcBEACE  ABeBBADEAECDEBD BCADB  C

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri ADC Bc Ae CD BBDAAAB DDDEcEBcDeC   EDd A

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 2 40
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 3 0 60
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 3 3 33
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİS DURNA 0 Mezun-F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,508 201,710 10 70 131 427 4289

SAY 245,215 259,400 12 77 142 383 4593

EA 210,868 226,770 11 84 157 504 5564

Katılımlar: 14 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41

TYT Fen 20 14 1 13,75 69

Matematik-2 30 7 6 5,50 18 16,79 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 7 6 5,50 14 21,54 21,78 15,17

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 5,05 4,35 2,74

Kimya 13 5 1 4,75 37 6,98 5,57 3,22

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 6,88 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 9 12 6,00 15 18,91 15,12 9,64

Toplam: 280 96 35 87,25 31 116,03 117,77 92,36

Matematik C DED cB Bc Ca     da    b              

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri eb    edb  e  BDAAA  e      eD ad  bDdEA

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 3 2 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 0 2 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 6 0 1 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 3 0
ÇEMBERSEL HAREKET 3 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 2 5 22
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0 Mezun-F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,493 201,710 4 45 81 260 2646

SAY 339,760 259,400 8 43 67 109 1528

EA 270,133 226,770 4 42 66 129 1738

Katılımlar: 14 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 21 2 20,50 68 16,79 17,25 12,00

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 27 2 26,50 66 21,54 21,78 15,17

Fizik 14 4 6 2,50 18 5,05 4,35 2,74

Kimya 13 8 3 7,25 56 6,98 5,57 3,22

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,88 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 22 11 19,25 48 18,91 15,12 9,64

Toplam: 280 143 28 136,00 49 116,03 117,77 92,36

Matematik EDACCADDBbBC E   BBBCAADE  aE  D BDAC E 

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri  dbcAcB DAd c AdDBDEBA cDa DDBBE ACCedED

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 2 1 33

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 8 1 89
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEREN ŞENDURAN 0 Mezun-F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,018 201,710 11 72 134 440 4438

SAY 343,940 259,400 6 41 62 99 1429

EA 246,857 226,770 9 64 111 246 3042

Katılımlar: 14 100 215 912 9038

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,35 76

TYT Sosyal 20 13 4 12,44 62

TYT Matematik 40 23 4 21,88 55

TYT Fen 20 11 5 9,81 49

Matematik-2 30 20 4 19,00 63 16,79 17,25 12,00

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 27 4 26,00 65 21,54 21,78 15,17

Fizik 14 9 2 8,50 61 5,05 4,35 2,74

Kimya 13 10 1 9,75 75 6,98 5,57 3,22

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 6,88 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 29 4 28,00 70 18,91 15,12 9,64

Toplam: 280 135 27 128,47 46 116,03 117,77 92,36

Matematik ED CCAD BEB  EAebBaBCAcDE DCE BD B ACCE 

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BCbdA BCDAB D AADBD Bb EDDEDDBB d CCAEED

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 1 2 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 1 67
TRİGONOMETRİ 6 4 0 67

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 3 0 60
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 1 1 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 7 0 78
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0 Mezun-F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,610 201,710 9 69 130 426 4282

SAY 273,105 259,400 10 67 116 263 3565

EA 229,745 226,770 10 76 137 354 4260

Katılımlar: 14 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 2 34,50 86

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 16,79 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 13 3 12,25 31 21,54 21,78 15,17

Fizik 14 3 5 1,75 13 5,05 4,35 2,74

Kimya 13 5 2 4,50 35 6,98 5,57 3,22

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 6,88 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 17 8 15,00 38 18,91 15,12 9,64

Toplam: 280 109 23 103,25 37 116,03 117,77 92,36

Matematik C  EDCABcBEA a    C cA  A C             

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri bDb B A  dbe  d A AB  D E d BDDCCb ED EA

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 1 1 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67
TRİGONOMETRİ 6 1 0 17

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 1 40
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 0 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 4 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 2 1 0 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 7 1 78
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE EBRAR SERT 0 Mezun-F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,433 201,710 13 92 186 694 7379

SAY 252,645 259,400 11 73 134 346 4276

EA 198,148 226,770 12 90 178 640 6453

Katılımlar: 14 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 6 8 4,00 10

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 30 11 3 10,25 34 16,79 17,25 12,00

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 13 3 12,25 31 21,54 21,78 15,17

Fizik 14 4 2 3,50 25 5,05 4,35 2,74

Kimya 13 5 0 5,00 38 6,98 5,57 3,22

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 6,88 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 15 5 13,75 34 18,91 15,12 9,64

Toplam: 280 89 34 80,50 29 116,03 117,77 92,36

Matematik CeDEDCA  BE  E   Be cA            A B   

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri dD B DA      aBDA AB        e DCbAEdD  A

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 1 2 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 1 40
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 4 3 44
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN HAMSİ 0 Mezun-F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,680 201,710 2 26 52 198 1968

SAY 413,380 259,400 2 6 7 8 120

EA 292,835 226,770 2 22 35 58 756

Katılımlar: 14 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77

TYT Fen 20 18 0 18,00 90

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 16,79 17,25 12,00

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 36 3 35,25 88 21,54 21,78 15,17

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,05 4,35 2,74

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,98 5,57 3,22

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,88 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 18,91 15,12 9,64

Toplam: 280 172 20 167,00 60 116,03 117,77 92,36

Matematik EDbCCADcBEBbAEAD BBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BCDAAeBbeABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEdCCAEcD

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 3 2 0 67
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 4 1 80
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 7 2 78
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT YAK 0 Mezun-F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 119,883 201,710 14 100 214 908 8882

SAY 149,508 259,400 14 100 214 899 8804

EA 121,203 226,770 14 100 214 906 8874

Katılımlar: 14 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 10 7 8,25 21

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 5 10 2,50 8 16,79 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 5 10 2,50 6 21,54 21,78 15,17

Fizik 14 3 4 2,00 14 5,05 4,35 2,74

Kimya 13 0 0 0,00 0 6,98 5,57 3,22

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 6,88 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 3 4 2,00 5 18,91 15,12 9,64

Toplam: 280 18 21 12,75 5 116,03 117,77 92,36

Matematik    C Ab  ddd bdD  BBbccc                

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri dCcAbDc                                 

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 2 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 2 1 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 2 0
TRİGONOMETRİ 6 0 1 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 2 40
ÇEMBERSEL HAREKET 3 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 1 0 20
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 2 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL SU BERBER 0 Mezun-F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,673 201,710 1 22 48 192 1918

SAY 425,603 259,400 1 3 4 5 48

EA 300,113 226,770 1 14 22 41 548

Katılımlar: 14 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 16,79 17,25 12,00

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 37 2 36,50 91 21,54 21,78 15,17

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,05 4,35 2,74

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,98 5,57 3,22

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,88 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 18,91 15,12 9,64

Toplam: 280 177 22 171,50 61 116,03 117,77 92,36

Matematik CbDEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEdDABCADB EC

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri AbCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCeAEEDcEA

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 5 1 83

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 5 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 7 2 78
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNA GÜL HOT 0 Mezun-F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,270 201,710 12 90 179 647 6702

SAY 205,925 259,400 13 90 180 615 6506

EA 177,110 226,770 13 96 197 783 7758

Katılımlar: 14 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49

TYT Fen 20 4 4 3,00 15

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 16,79 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 3 4 2,00 5 21,54 21,78 15,17

Fizik 14 1 4 0,00 0 5,05 4,35 2,74

Kimya 13 2 1 1,75 13 6,98 5,57 3,22

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 6,88 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 4 10 1,50 4 18,91 15,12 9,64

Toplam: 280 68 34 59,50 21 116,03 117,77 92,36

Matematik bAbEDe       a                          

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri ca Bc   e     BD c          Bb edd   c  

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 2 3 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 3 0
ÇEMBERSEL HAREKET 3 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 1 0 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 1 4 11
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL CEM KAYA 0 Mezun-F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,620 201,710 5 49 86 279 2833

SAY 320,365 259,400 9 52 82 147 2103

EA 260,545 226,770 7 56 89 178 2235

Katılımlar: 14 100 215 912 9038

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 18 1 17,75 59 16,79 17,25 12,00

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 23 1 22,75 57 21,54 21,78 15,17

Fizik 14 4 1 3,75 27 5,05 4,35 2,74

Kimya 13 4 1 3,75 29 6,98 5,57 3,22

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 6,88 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 16 4 15,00 38 18,91 15,12 9,64

Toplam: 280 132 23 126,25 45 116,03 117,77 92,36

Matematik CbDEDCABDB A E      BADEAEC   D BCA B   

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri A Cc    D    BBDA     De    BDDCCAa Dd A

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 1 0 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 3 0 50

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 0 40
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 0 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 1 0 20
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 1 0 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 6 1 67
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TERZİ 0 Mezun-F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,873 201,710 7 59 102 335 3368

SAY 352,700 259,400 5 35 52 77 1192

EA 269,898 226,770 5 44 68 132 1750

Katılımlar: 14 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 24 3 23,25 78 16,79 17,25 12,00

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 30 5 28,75 72 21,54 21,78 15,17

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,05 4,35 2,74

Kimya 13 6 1 5,75 44 6,98 5,57 3,22

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 6,88 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 24 6 22,50 56 18,91 15,12 9,64

Toplam: 280 144 36 135,00 48 116,03 117,77 92,36

Matematik EDACdADDBEBCAE   BBBbAcDEEDCEB D dDACdEE

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BCbAdcBCDABdDCAADB  BA  c  bDB E ACC E D

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 1 67
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 4 1 80
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 6 1 67
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALTÜRK 0 Mezun-F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,173 201,710 3 36 67 240 2432

SAY 384,953 259,400 3 17 27 36 503

EA 285,413 226,770 3 27 42 73 1038

Katılımlar: 14 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 16,79 17,25 12,00

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 35 4 34,00 85 21,54 21,78 15,17

Fizik 14 6 8 4,00 29 5,05 4,35 2,74

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,98 5,57 3,22

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,88 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 27 13 23,75 59 18,91 15,12 9,64

Toplam: 280 160 39 150,25 54 116,03 117,77 92,36

Matematik CADEDCABDBEACEDaABCBdADEAcCDEdDABCADB EC

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri dbdBBeAeeCeDdBBDAAABEDDDEBEBBDDCddEcDdEc

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 2 1 67
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 4 2 67

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 2 3 40
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 5 4 56
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞRA DERE 0 Mezun-F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,935 201,710 6 58 100 333 3360

SAY 357,125 259,400 4 33 49 69 1079

EA 266,485 226,770 6 49 79 152 1922

Katılımlar: 14 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 16,79 17,25 12,00

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 30 4 29,00 73 21,54 21,78 15,17

Fizik 14 8 3 7,25 52 5,05 4,35 2,74

Kimya 13 9 1 8,75 67 6,98 5,57 3,22

Biyoloji 13 10 0 10,00 77 6,88 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 27 4 26,00 65 18,91 15,12 9,64

Toplam: 280 146 29 138,75 50 116,03 117,77 92,36

Matematik CbDEDCABDBdACb   BaBBADEAECDEBD BCADB E 

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri A edBDAAD  DEeBDAAAB D eE E BDDCC  EDEEA

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 2 1 40
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 8 0 89
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AKTÜRK 0 Mezun-F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,758 201,710 8 65 124 409 4074

SAY 343,168 259,400 7 42 64 101 1452

EA 259,763 226,770 8 57 92 184 2278

Katılımlar: 14 100 215 912 9038

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 30 23 3 22,25 74 16,79 17,25 12,00

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 29 3 28,25 71 21,54 21,78 15,17

Fizik 14 8 4 7,00 50 5,05 4,35 2,74

Kimya 13 8 2 7,50 58 6,98 5,57 3,22

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 6,88 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 24 8 22,00 55 18,91 15,12 9,64

Toplam: 280 137 36 128,00 46 116,03 117,77 92,36

Matematik EDACeADDBEBCAb   BBBe ADEEDCEBB  BDACC  

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri  CbAADB cABEeeAADBDdBA  Dc e  BE ACCAdED

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 4 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 2 2 40
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 7 2 78
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AÇELYA KEKLİK 0 Mezun-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,340 201,710 4 43 77 256 2580

SAY 309,855 259,400 8 53 86 166 2393

EA 245,990 226,770 11 66 115 253 3115

Katılımlar: 16 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 13 6 11,50 38 18,42 17,25 12,00

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 15 6 13,50 34 23,17 21,78 15,17

Fizik 14 4 2 3,50 25 4,80 4,35 2,74

Kimya 13 8 1 7,75 60 6,00 5,57 3,22

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,97 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 23 5 21,75 54 16,77 15,12 9,64

Toplam: 280 132 23 126,25 45 121,57 117,77 92,36

Matematik CAaEDCABDBcACc   Be dA  d     D   A     

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri d CBd   D    BBDAAAB  eD  EBBDDCCdEEDdEA

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 1 2 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 1 33
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 2 20
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 0 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 1 0 20
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 7 2 78
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BAĞCI 0 Mezun-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,968 201,710 14 81 145 464 4625

SAY 252,565 259,400 15 74 135 347 4279

EA 208,598 226,770 15 86 164 532 5723

Katılımlar: 16 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 30 7 4 6,00 20 18,42 17,25 12,00

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 13 4 12,00 30 23,17 21,78 15,17

Fizik 14 3 5 1,75 13 4,80 4,35 2,74

Kimya 13 0 0 0,00 0 6,00 5,57 3,22

Biyoloji 13 5 0 5,00 38 5,97 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 8 5 6,75 17 16,77 15,12 9,64

Toplam: 280 99 30 91,50 33 121,57 117,77 92,36

Matematik ED C AD B B  b    daa         BD BDAC   

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri d b AeBCb a                 D     CC  ED

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 4 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 0 3 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 2 40
ÇEMBERSEL HAREKET 3 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 1 0 20
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 2 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 4 0 44
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARGEŞ ÖZDEMİR 0 Mezun-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,873 201,710 2 21 45 186 1855

SAY 392,088 259,400 3 13 20 28 381

EA 294,413 226,770 3 19 31 53 706

Katılımlar: 16 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 18,42 17,25 12,00

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 35 4 34,00 85 23,17 21,78 15,17

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,80 4,35 2,74

Kimya 13 10 1 9,75 75 6,00 5,57 3,22

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,97 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 30 7 28,25 71 16,77 15,12 9,64

Toplam: 280 169 27 162,25 58 121,57 117,77 92,36

Matematik EDACCADcBEBCAbAbCBBBaAADEEDCEBBDABDACCE 

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BCbAA BbDAadDbAADBDEBA  DeEDDBBEEACCAEaD

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 2 1 67
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 0 80
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 2 3 40
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 8 1 89
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ MERT ÖSKEN 0 Mezun-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 205,480 201,710 9 62 110 354 3605

SAY 306,038 259,400 10 56 90 176 2492

EA 238,930 226,770 13 71 128 293 3592

Katılımlar: 16 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 30 15 8 13,00 43 18,42 17,25 12,00

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 18 9 15,75 39 23,17 21,78 15,17

Fizik 14 9 3 8,25 59 4,80 4,35 2,74

Kimya 13 5 5 3,75 29 6,00 5,57 3,22

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,97 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 21 12 18,00 45 16,77 15,12 9,64

Toplam: 280 126 42 115,50 41 121,57 117,77 92,36

Matematik CdDEDCABbBbA dDb BbaBA cA    BD cC  B   

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri eDaBB AADCe EBBDccAB aeD  d BDeCCdbEDdE 

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 2 2 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 1 67
TRİGONOMETRİ 6 1 0 17

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 2 2 40
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 6 3 67
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AYAZ 0 Mezun-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 182,315 201,710 15 88 169 580 6117

SAY 277,593 259,400 14 66 111 249 3410

EA 217,050 226,770 14 80 149 445 5112

Katılımlar: 16 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 7 24,25 61

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 14 1 13,75 46 18,42 17,25 12,00

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 20 2 19,50 49 23,17 21,78 15,17

Fizik 14 3 6 1,50 11 4,80 4,35 2,74

Kimya 13 6 1 5,75 44 6,00 5,57 3,22

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,97 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 17 10 14,50 36 16,77 15,12 9,64

Toplam: 280 103 29 95,75 34 121,57 117,77 92,36

Matematik EDbCCAD BEBCAE      CA         D BDACbE 

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri cabd  BeD B a AcDB   A   DEbD BEEbeC EED

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 1 0 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 1 40
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 3 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 6 3 67
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY BAŞARICI 0 Mezun-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,433 201,710 5 46 82 262 2655

SAY 309,323 259,400 9 54 87 168 2406

EA 249,223 226,770 9 61 108 225 2879

Katılımlar: 16 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69

TYT Fen 20 19 0 19,00 95

Matematik-2 30 14 4 13,00 43 18,42 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 14 4 13,00 33 23,17 21,78 15,17

Fizik 14 7 3 6,25 45 4,80 4,35 2,74

Kimya 13 6 2 5,50 42 6,00 5,57 3,22

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,97 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 18 8 16,00 40 16,77 15,12 9,64

Toplam: 280 127 31 119,25 43 121,57 117,77 92,36

Matematik EDeCaADDBEBCAE  dBB b                   

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BCDAAeBCc a   AADBDbBb      DBBEaA  c b 

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 2 1 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 2 0 40
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 1 1 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 3 1 33
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR PARLAK 0 Mezun-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,960 201,710 6 52 93 301 2980

SAY 417,005 259,400 1 4 5 6 89

EA 289,405 226,770 4 24 38 62 890

Katılımlar: 16 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 6 28,50 71

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 18,42 17,25 12,00

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 39 1 38,75 97 23,17 21,78 15,17

Fizik 14 14 0 14,00 100 4,80 4,35 2,74

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,00 5,57 3,22

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,97 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 16,77 15,12 9,64

Toplam: 280 167 25 160,75 57 121,57 117,77 92,36

Matematik CADEDCABDBEACEDaABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri ADCBBDAADCCDEBBDAAABdDDDEBEBBDDCCAcEDddA

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 2 1 67
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 5 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 5 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 7 2 78
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMNAZ YANAR 0 Mezun-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,083 201,710 7 53 95 314 3157

SAY 378,285 259,400 4 23 33 43 618

EA 284,698 226,770 5 29 44 77 1072

Katılımlar: 16 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 30 8 28,00 70

TYT Fen 20 11 9 8,75 44

Matematik-2 30 28 1 27,75 93 18,42 17,25 12,00

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 36 2 35,50 89 23,17 21,78 15,17

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,80 4,35 2,74

Kimya 13 10 2 9,50 73 6,00 5,57 3,22

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,97 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 26 11 23,25 58 16,77 15,12 9,64

Toplam: 280 154 38 144,50 52 121,57 117,77 92,36

Matematik EDACaADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCE BDbBDACCE 

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BCbcADB DABbaeAADBDdBA cDDEeDBBEcAdC EaD

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 5 0 83

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 1 3 20
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 6 3 67
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK GÜLTEKİN 0 Mezun-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,905 201,710 8 60 105 344 3473

SAY 320,900 259,400 7 50 80 144 2085

EA 255,695 226,770 7 58 99 199 2510

Katılımlar: 16 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 30 19 2 18,50 62 18,42 17,25 12,00

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 25 4 24,00 60 23,17 21,78 15,17

Fizik 14 7 3 6,25 45 4,80 4,35 2,74

Kimya 13 3 1 2,75 21 6,00 5,57 3,22

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 5,97 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 13 11 10,25 26 16,77 15,12 9,64

Toplam: 280 125 31 117,25 42 121,57 117,77 92,36

Matematik EDbCCAD BEBCAE e    CAAD   CEBBD BDAaaE 

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BeDeA B DAB e   DB   A    d D Bba bCcdda

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 1 0 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67
TRİGONOMETRİ 6 4 0 67

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 2 1 67
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 2 5 22
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BERDİBEK 0 Mezun-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,938 201,710 3 29 56 205 2023

SAY 402,275 259,400 2 11 15 20 230

EA 298,328 226,770 2 15 23 42 593

Katılımlar: 16 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 2 36,50 91

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 31 8 29,00 73

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 18,42 17,25 12,00

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 37 3 36,25 91 23,17 21,78 15,17

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,80 4,35 2,74

Kimya 13 11 0 11,00 85 6,00 5,57 3,22

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,97 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 16,77 15,12 9,64

Toplam: 280 167 25 160,75 57 121,57 117,77 92,36

Matematik cDACCAaDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEc

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri BCbdADBeDAaEDbAADBD BA EDDEDDBBEEddC EdD

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 4 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 3 2 60
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 6 3 67
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ÖZBAYRAM 0 Mezun-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,015 201,710 10 64 122 405 4047

SAY 329,095 259,400 6 48 73 125 1823

EA 254,470 226,770 8 59 101 204 2587

Katılımlar: 16 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 18,42 17,25 12,00

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 26 4 25,00 63 23,17 21,78 15,17

Fizik 14 5 5 3,75 27 4,80 4,35 2,74

Kimya 13 9 1 8,75 67 6,00 5,57 3,22

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,97 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 24 8 22,00 55 16,77 15,12 9,64

Toplam: 280 132 28 125,00 45 121,57 117,77 92,36

Matematik cDACCADDBEBCAE DbBBBeAA E   E BD B AC  a

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri B bcAaB DAa b AADBDEBA  Db DDBBEcAdCAE D

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 1 0 17

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 2 60
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 7 1 78
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE GÜNDOĞDU 0 Mezun-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,358 201,710 11 71 133 436 4406

SAY 297,165 259,400 12 60 97 194 2755

EA 241,648 226,770 12 69 124 277 3408

Katılımlar: 16 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 30 18 4 17,00 57 18,42 17,25 12,00

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 21 4 20,00 50 23,17 21,78 15,17

Fizik 14 3 2 2,50 18 4,80 4,35 2,74

Kimya 13 6 3 5,25 40 6,00 5,57 3,22

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 5,97 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 12 6 10,50 26 16,77 15,12 9,64

Toplam: 280 113 31 105,25 38 121,57 117,77 92,36

Matematik C DEDacBcBEA E C BdBBAD AEC   D B   B   

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri d  d   AD    BBeAAAB e D  a BD C      d 

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 4 2 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67
TRİGONOMETRİ 6 3 0 50

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 1 20
ÇEMBERSEL HAREKET 3 2 0 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 1 1 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 2 1 22
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA BERA GÖNÜL 0 Mezun-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,018 201,710 12 72 134 440 4438

SAY 347,145 259,400 5 40 58 88 1341

EA 262,147 226,770 6 54 87 173 2158

Katılımlar: 16 100 215 912 9038

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,35 76

TYT Sosyal 20 13 4 12,44 62

TYT Matematik 40 23 4 21,88 55

TYT Fen 20 11 5 9,81 49

Matematik-2 30 25 2 24,50 82 18,42 17,25 12,00

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 33 3 32,25 81 23,17 21,78 15,17

Fizik 14 6 4 5,00 36 4,80 4,35 2,74

Kimya 13 9 2 8,50 65 6,00 5,57 3,22

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 5,97 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 22 8 20,00 50 16,77 15,12 9,64

Toplam: 280 134 30 126,72 45 121,57 117,77 92,36

Matematik EDACCAD BEBbAb D BBBCAADEEDCEBBDbBDACCE 

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri cbD AaB DAB a AADBDEBA  cbEDD cE AbC  ED

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 6 0 100

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 3 1 60
ÇEMBERSEL HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 6 2 67
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN GÖKKAYA 0 Mezun-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 167,895 201,710 16 94 193 817 7859

SAY 208,413 259,400 16 88 176 598 6363

EA 181,290 226,770 16 95 194 764 7556

Katılımlar: 16 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,25 58

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 30 8 7 6,25 21 18,42 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 8 7 6,25 16 23,17 21,78 15,17

Fizik 14 3 6 1,50 11 4,80 4,35 2,74

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 6,00 5,57 3,22

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,97 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 7 13 3,75 9 16,77 15,12 9,64

Toplam: 280 72 50 59,50 21 121,57 117,77 92,36

Matematik C bEDCABD a  c    aaa a A               

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri db dBeAeb    B c            BaaC ccEDad 

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 0 3 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 6 0 1 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 2 3 40
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 2 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 4 4 44
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ DEMİR 0 Mezun-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 283,780 201,710 1 6 8 27 351

SAY 289,630 259,400 13 63 105 216 3009

EA 347,110 226,770 1 3 3 7 75

Katılımlar: 16 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,22 0,66 1,14

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 0,64 1,76 1,95

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,55 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,31 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 6 27,50 69 1,72 4,38 5,40

Matematik-2 30 23 1 22,75 76 18,42 17,25 12,00

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 25 1 24,75 62 23,17 21,78 15,17

Toplam: 280 135 24 129,00 46 121,57 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 BcEcADEac CBaCE CED BD CBcACCECEADDBC DC

Cevap Anahtarı A BDEBADECDACBBCEACEDDBDACBAACCECEADDBCBDC

Matematik CADEDCABDBEACE   eCBBA EAEC E     A B   

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0
Dil Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 1 50
ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR 2 0 0 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
OKUMA 2 1 1 50
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 2 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 1 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 3 0 50

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0 Mezun-MF

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,018 201,710 12 72 134 440 4438

SAY 297,600 259,400 11 59 96 193 2744

EA 247,552 226,770 10 62 109 235 2989

Katılımlar: 16 100 215 912 9038

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,35 76

TYT Sosyal 20 13 4 12,44 62

TYT Matematik 40 23 4 21,88 55

TYT Fen 20 11 5 9,81 49

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 18,42 17,25 12,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,75 4,53 3,17

Matematik 40 21 3 20,25 51 23,17 21,78 15,17

Fizik 14 2 3 1,25 9 4,80 4,35 2,74

Kimya 13 7 3 6,25 48 6,00 5,57 3,22

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 5,97 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 14 11 11,25 28 16,77 15,12 9,64

Toplam: 280 114 33 105,97 38 121,57 117,77 92,36

Matematik CADEDbAB B ACE  cBa BADEAEC E D         

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri d   Ba     e BBDAbA  eDbE EdBDeC   bDEbb

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 2 1 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 4 0 67

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 2 20
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 0 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 4 3 44
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİSU AZAR 0 Mezun-TM

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 302,510 201,710 4 4 4 11 197

SAY 291,860 259,400 1 62 104 207 2937

EA 370,005 226,770 1 1 1 2 19

Katılımlar: 8 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 2 36,50 91

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 28 9 25,75 64

TYT Fen 20 5 11 2,25 11

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,69 0,66 1,14

Edebiyat 18 14 1 13,75 76 9,75 1,76 1,95

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,47 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,59 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 2 34,50 86 23,50 4,38 5,40

Matematik-2 30 24 0 24,00 80 6,25 17,25 12,00

Geometri 10 3 2 2,50 25 0,69 4,53 3,17

Matematik 40 27 2 26,50 66 6,94 21,78 15,17

Toplam: 280 144 32 136,00 49 92,15 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 EDBDBAEADCCBBC C ED DcACACECCABAcEBDCDBC

Cevap Anahtarı B EDBDBAEADCCBBCECAEDBDDACACECCABADEBDCDBC

Matematik EDACCADDBEBCAEADCBB C ADE   E BD Bcc    

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Dil Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
OKUMA 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 2 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 3 0 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67
TRİGONOMETRİ 6 2 0 33

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SAĞLIK 0 Mezun-TM

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 321,191 201,710 1 1 1 5 93

SAY 223,760 259,400 4 85 166 502 5533

EA 270,055 226,770 3 43 67 130 1743

Katılımlar: 8 100 215 912 9038

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,35 76

TYT Sosyal 20 13 4 12,44 62

TYT Matematik 40 23 4 21,88 55

TYT Fen 20 11 5 9,81 49

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,69 0,66 1,14

Edebiyat 18 9 4 8,00 44 9,75 1,76 1,95

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,47 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,59 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 22,75 57 23,50 4,38 5,40

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 2,06 0,16 0,40

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 3,59 0,29 0,81

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,66 0,05 0,16

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,28 0,02 0,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,28 0,02 0,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 9 17,75 44 6,88 0,55 1,72

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 6,25 17,25 12,00

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,69 4,53 3,17

Matematik 40 3 2 2,50 6 6,94 21,78 15,17

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,03 4,35 2,74

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 5,57 3,22

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 -0,03 15,12 9,64

Toplam: 280 127 40 117,22 42 92,15 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 EDcDcAE DaC Bbc b D DDACcCECCA**DEBDCD C

Cevap Anahtarı B EDBDBAEADCCBBCECAEDBDDACACECCABADEBDCDBC

Sosyal-2 adDCa  B aEDECCeCBDEDC C CEcDBa      cdC      

Cevap Anahtarı B DEDCDEABBEEDECCCCBDEDCECACEDDBCAAEEBBAECBCBCDD

Matematik    C A       b  a                   C   

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri     c                                   

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
Dil Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 1 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
OKUMA 2 1 0 50
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 2 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 3 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 2 1 67
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 2 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 2 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ARSLAN 0 Mezun-TM

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 267,873 201,710 5 9 15 47 624

SAY 227,320 259,400 2 81 158 476 5357

EA 304,975 226,770 2 11 18 33 439

Katılımlar: 8 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26

TYT Fen 20 3 6 1,50 8

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,69 0,66 1,14

Edebiyat 18 14 1 13,75 76 9,75 1,76 1,95

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,47 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,59 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 4 32,00 80 23,50 4,38 5,40

Matematik-2 30 14 2 13,50 45 6,25 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,69 4,53 3,17

Matematik 40 14 2 13,50 34 6,94 21,78 15,17

Toplam: 280 105 32 97,00 35 92,15 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 BDcBAbECDACBBCdACED  D CBAACCECEADDBCdDC

Cevap Anahtarı A BDEBADECDACBBCEACEDDBDACBAACCECEADDBCBDC

Matematik CADED eB dEACE   BC  A   E              

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Dil Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
OKUMA 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 0 1 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 2 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 4 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 2 0 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 6 1 0 17

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLAN YILMAZ 0 Mezun-TM

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 306,198 201,710 2 2 2 8 171

SAY 183,668 259,400 7 94 200 826 7989

EA 240,718 226,770 5 70 126 283 3474

Katılımlar: 8 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6

TYT Fen 20 3 1 2,75 14

Türkçe 6 4 2 3,50 58 3,69 0,66 1,14

Edebiyat 18 14 2 13,50 75 9,75 1,76 1,95

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 5,47 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,59 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 10 25,50 64 23,50 4,38 5,40

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 2,06 0,16 0,40

Coğrafya-2 11 9 0 9,00 82 3,59 0,29 0,81

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,66 0,05 0,16

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,28 0,02 0,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,28 0,02 0,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 23 7 21,25 53 6,88 0,55 1,72

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 6,25 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,69 4,53 3,17

Matematik 40 1 3 0,25 1 6,94 21,78 15,17

Toplam: 280 103 38 93,50 33 92,15 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 EcBDcAE DCCBBCaCeED DDACcCaCdABAbdBDCDdC

Cevap Anahtarı B EDBDBAEADCCBBCECAEDBDDACACECCABADEBDCDBC

Sosyal-2 aEDCDEAcBEEDECC C DEDCdb C D Bb  b   cEC      

Cevap Anahtarı B DEDCDEABBEEDECCCCBDEDCECACEDDBCAAEEBBAECBCBCDD

Matematik    Ce e  d                              

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0
Dil Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 2 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 1 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
OKUMA 2 2 0 100
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 1 50
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 2 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 3 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 2 0 67
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 1 0 50

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 1 2 17
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0 Mezun-TM

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,195 201,710 7 50 89 285 2872

SAY 166,633 259,400 8 97 210 880 8532

EA 216,415 226,770 7 81 151 449 5162

Katılımlar: 8 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 11 5 9,75 24

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 3,69 0,66 1,14

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 9,75 1,76 1,95

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,47 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,59 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 24,50 61 23,50 4,38 5,40

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 6,25 17,25 12,00

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,69 4,53 3,17

Matematik 40 4 0 4,00 10 6,94 21,78 15,17

Toplam: 280 57 18 52,50 19 92,15 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 EDBDBAbbDCaaBCEbA DB D CACaeCdBADEBaCDeC

Cevap Anahtarı B EDBDBAEADCCBBCECAEDBDDACACECCABADEBDCDBC

Matematik E  C                             B  C   

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
Dil Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 1 50
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
OKUMA 2 1 1 50
HALK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 0 1 0
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 1 50
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 2 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK YASA 0 Mezun-TM

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 222,610 201,710 6 31 58 212 2108

SAY 198,010 259,400 5 92 187 686 7046

EA 234,480 226,770 6 74 133 326 3929

Katılımlar: 8 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18

TYT Fen 20 2 6 0,50 3

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,69 0,66 1,14

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 9,75 1,76 1,95

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,47 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,59 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 12 19,00 48 23,50 4,38 5,40

Matematik-2 30 5 0 5,00 17 6,25 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,69 4,53 3,17

Matematik 40 5 0 5,00 13 6,94 21,78 15,17

Toplam: 280 80 35 71,25 25 92,15 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 BcEeAeaCa CBdCdbCE   DACBc CeEeEAaDBC DC

Cevap Anahtarı A BDEBADECDACBBCEACEDDBDACBAACCECEADDBCBDC

Matematik C  ED AB                                

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0
Dil Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 1 50
ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR 2 0 1 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
OKUMA 2 1 1 50
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 0 1 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 0 50
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 4 0 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR BATİ 0 Mezun-TM

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 305,128 201,710 3 3 3 9 176

SAY 224,835 259,400 3 83 163 492 5468

EA 262,272 226,770 4 53 86 172 2145

Katılımlar: 8 100 215 912 9038

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,35 76

TYT Sosyal 20 13 4 12,44 62

TYT Matematik 40 23 4 21,88 55

TYT Fen 20 11 5 9,81 49

Türkçe 6 3 2 2,50 42 3,69 0,66 1,14

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 9,75 1,76 1,95

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 5,47 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,59 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 10 19,50 49 23,50 4,38 5,40

Tarih-2 11 5 0 5,00 45 2,06 0,16 0,40

Coğrafya-2 11 10 0 10,00 91 3,59 0,29 0,81

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,66 0,05 0,16

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,28 0,02 0,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,28 0,02 0,24

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 0 16,00 40 6,88 0,55 1,72

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 6,25 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,69 4,53 3,17

Matematik 40 3 2 2,50 6 6,94 21,78 15,17

Toplam: 280 120 31 112,47 40 92,15 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 E BDcb bcCCdBbECdED DDAeACaC dB   BDCD C

Cevap Anahtarı B EDBDBAEADCCBBCECAEDBDDACACECCABADEBDCDBC

Sosyal-2   DC  A  EEDECC CBDEDC C                      

Cevap Anahtarı B DEDCDEABBEEDECCCCBDEDCECACEDDBCAAEEBBAECBCBCDD

Matematik Ec C b D                                

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 1 0
Dil Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 0 50
ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR 2 0 2 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
OKUMA 2 1 1 50
HALK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 0 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 0 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 3 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 2 0 67
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 2 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 2 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYDE NAZ KARAMÜRSEL 0 Mezun-TM

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,980 201,710 8 83 147 471 4720

SAY 185,418 259,400 6 93 199 823 7913

EA 194,425 226,770 8 92 182 665 6700

Katılımlar: 8 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 5 31,75 79

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,69 0,66 1,14

Edebiyat 18 5 4 4,00 22 9,75 1,76 1,95

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 5,47 1,09 1,30

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 4,59 0,86 1,00

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 11 10,25 26 23,50 4,38 5,40

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 6,25 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,69 4,53 3,17

Matematik 40 2 3 1,25 3 6,94 21,78 15,17

Toplam: 280 65 31 57,25 20 92,15 117,77 92,36

Edebiyat-Sosyal-1 BeacADEb  bBa  eC  D   Cdc  eE   DD d DC

Cevap Anahtarı A BDEBADECDACBBCEACEDDBDACBAACCECEADDBCBDC

Matematik Cd E         c               d          

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

ŞİİR 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0
Dil Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 1 50
ŞİİR 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 1 0
MASAL - FABL - EFSANE - DESTAN 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
OKUMA 2 0 1 0
HALK EDEBİYATI 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
EDEBÎ AKIMLAR VE DÜNYA EDEBİYATI 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 2 1 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 6 0 1 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LALE TEKİN 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,270 201,710 1 57 99 331 3326

SAY 331,538 259,400 2 47 72 121 1749

EA 272,390 226,770 1 39 62 120 1635

Katılımlar: 5 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 24 0 24,00 80 16,15 17,25 12,00

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,45 4,53 3,17

Matematik 40 30 2 29,50 74 18,60 21,78 15,17

Fizik 14 3 4 2,00 14 1,80 4,35 2,74

Kimya 13 6 5 4,75 37 3,80 5,57 3,22

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 4,00 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 15 11 12,25 31 9,60 15,12 9,64

Toplam: 280 135 37 125,75 45 91,85 117,77 92,36

Matematik CADEDCABDB ACE   BCBBA EAECDE D aCADB Eb

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri d C eaA c    BBccAAB aDec E BDDCeb ED   

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 4 0 67

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 4 20
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 0 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 1 0 20
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 1 1 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 5 2 56
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YAĞCI 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,160 201,710 5 97 198 833 7993

SAY 220,880 259,400 5 86 169 526 5690

EA 184,025 226,770 5 94 191 743 7390

Katılımlar: 5 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 12 24,00 60

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

TYT Fen 20 7 10 4,50 23

Matematik-2 30 10 7 8,25 28 16,15 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,45 4,53 3,17

Matematik 40 10 7 8,25 21 18,60 21,78 15,17

Fizik 14 1 9 -1,25 -9 1,80 4,35 2,74

Kimya 13 6 2 5,50 42 3,80 5,57 3,22

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 4,00 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 11 17 6,75 17 9,60 15,12 9,64

Toplam: 280 76 55 62,25 22 91,85 117,77 92,36

Matematik CbDEDaABca   Eba Bd BA                  

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri eDd db ba e baBD cA  D bE Ea bDC b cDdEe

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 2 1 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 0 4 0
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 3 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 4 3 44
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DENİZ ÖNDER 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,460 201,710 3 91 184 691 7375

SAY 239,278 259,400 3 79 145 414 4832

EA 206,505 226,770 3 87 166 558 5885

Katılımlar: 5 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 30 14 3 13,25 44 16,15 17,25 12,00

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,45 4,53 3,17

Matematik 40 14 3 13,25 33 18,60 21,78 15,17

Fizik 14 4 6 2,50 18 1,80 4,35 2,74

Kimya 13 1 2 0,50 4 3,80 5,57 3,22

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 4,00 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 9 11 6,25 16 9,60 15,12 9,64

Toplam: 280 84 41 73,75 26 91,85 117,77 92,36

Matematik ED CCAD BEBCAb   BB d A     a           

Cevap Anahtarı B EDACCADDBEBCAEADCBBBCAADEEDCEBBDABDACCEE

Fen Bilimleri  aDdb BCc d Ddb Dd         e   E  bC EbD

Cevap Anahtarı B BCDAADBCDABEDCAADBDEBABEDDEDDBBEEACCAEED
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 5 1 83
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 2 1 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 1 0 33
TRİGONOMETRİ 6 0 1 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 3 20
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 2 2 40
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 2 1 0 50
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 4 3 44
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELMİN ECE ELARSLAN 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,545 201,710 2 61 106 348 3519

SAY 349,353 259,400 1 37 55 82 1287

EA 269,225 226,770 2 47 72 137 1776

Katılımlar: 5 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 3 35,25 88

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 24 2 23,50 78 16,15 17,25 12,00

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,45 4,53 3,17

Matematik 40 31 2 30,50 76 18,60 21,78 15,17

Fizik 14 6 3 5,25 38 1,80 4,35 2,74

Kimya 13 8 3 7,25 56 3,80 5,57 3,22

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 4,00 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 19 8 17,00 43 9,60 15,12 9,64

Toplam: 280 137 27 130,25 47 91,85 117,77 92,36

Matematik CcDEDCAB BEACE   BCBBADEAECeEB ABCADB E 

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri ebC BDAAD  a  BDAAABbDDc  c BDDC   b E b

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 6 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 4 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 6 5 1 83

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 4 1 80
ÇEMBERSEL HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 1 1 20
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 2 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 4 1 44
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Limit Türkiye Geneli AYT-1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNÇ SAĞLAM 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,153 201,710 4 93 192 814 7842

SAY 224,480 259,400 4 84 165 497 5497

EA 196,858 226,770 4 91 180 650 6538

Katılımlar: 5 100 215 912 9038

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Matematik-2 30 12 1 11,75 39 16,15 17,25 12,00

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,45 4,53 3,17

Matematik 40 12 2 11,50 29 18,60 21,78 15,17

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,80 4,35 2,74

Kimya 13 1 0 1,00 8 3,80 5,57 3,22

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 4,00 5,21 3,68

Fen Bilimleri 40 7 5 5,75 14 9,60 15,12 9,64

Toplam: 280 73 23 67,25 24 91,85 117,77 92,36

Matematik C DED AB B A b   B  B  EA           c   

Cevap Anahtarı A CADEDCABDBEACEDCABCBBADEAECDEBDABCADBEEC

Fen Bilimleri     e A a     B             cDDC b E a A

Cevap Anahtarı A ADCBBDAADCCDEBBDAAABEDDDEBEBBDDCCAEEDEEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 6 4 1 67
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 4 2 0 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 3 2 0 67
TRİGONOMETRİ 6 0 0 0

Geometri S D Y B%

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 5 1 2 20
ÇEMBERSEL HAREKET 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 5 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 2 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 3 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
İNSAN FİZYOLOJİSİ 9 3 3 33
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
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