
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ BARIŞ YAYINLARI AYT TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI - 3 27 30 30 925

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 29,7 7,2 27,85 14,3 3,2 13,45 14,1 3,9 13,14 7,8 4,8 6,57 7,8 3,7 6,84 2,2 1,2 1,90 11,6 4,5 10,52 10,6 8,3 8,51 98,0 36,7 88,78 207,610 247,720 222,850

Okul Ortalaması 34,8 3,9 33,83 16,4 2,2 15,90 26,9 3,9 25,87 13,9 4,8 12,69 25,9 4,2 24,89 26,2 10,0 23,68 144,1 28,9 136,86 213,170 352,730 264,180

KATILIMLAR

1 0 ECEM ÖKSÜZOĞLU 12 37 3 36,25 18 1 17,75 35 5 33,75 19 1 18,75 31 4 30,00 36 4 35,00 176 18 171,50 234,605 1 197 410,348 2 5 301,015 4 28

2 0 BEYAZIT SELÇUK   40 0 40,00 17 2 16,50 35 3 34,25 16 3 15,25 34 2 33,50 36 4 35,00 178 14 174,50 233,793 2 202 419,030 1 2 305,743 2 20

3 0 ŞEVVAL İŞÇİ 12E 37 3 36,25 18 2 17,50 36 3 35,25 17 3 16,25 36 1 35,75 32 7 30,25 176 19 171,25 233,105 3 204 409,248 4 8 305,720 3 21

4 0 ZEYNEP DEMİRÖRS 12 37 3 36,25 20 0 20,00 37 2 36,50 13 7 11,25 35 0 35,00 32 7 30,25 174 19 169,25 231,580 4 212 409,463 3 7 307,620 1 18

5 0 ZEYNEP DİLA ABAY 12 37 3 36,25 19 0 19,00 32 6 30,50 18 2 17,50 30 6 28,50 30 10 27,50 166 27 159,25 230,758 5 217 381,698 10 32 283,138 9 81

6 0 ERAY TOYLAN   38 2 37,50 17 3 16,25 35 3 34,25 15 5 13,75 31 4 30,00 35 5 33,75 171 22 165,50 228,888 6 234 400,280 7 16 292,328 7 47

7 0 EDA TOPKAYA 12 38 2 37,50 14 4 13,00 35 1 34,75 16 4 15,00 30 5 28,75 30 5 28,75 163 21 157,75 227,130 7 241 388,065 9 26 277,305 11 101

8 0 ALİ SAİFİ   37 3 36,25 17 3 16,25 31 4 30,00 18 2 17,50 32 4 31,00 32 8 30,00 167 24 161,00 226,923 8 243 400,868 6 15 293,073 6 44

9 0 BURAK SÖYÜK   38 1 37,75 18 2 17,50 27 5 25,75 17 3 16,25 36 1 35,75 30 10 27,50 166 22 160,50 223,590 9 263 402,693 5 13 298,665 5 30

10 0 EGE ŞAHİN   36 4 35,00 17 3 16,25 32 4 31,00 15 5 13,75 27 7 25,25 30 10 27,50 157 33 148,75 222,228 10 276 369,135 14 51 277,793 10 99

11 0 EKREM BACANAK   34 5 32,75 17 2 16,50 34 4 33,00 14 5 12,75 28 3 27,25 28 12 25,00 155 31 147,25 221,150 11 282 380,328 11 33 275,285 12 108

12 0 JİYAN YEŞİLTEPE   35 5 33,75 17 2 16,50 32 8 30,00 15 5 13,75 27 8 25,00 32 8 30,00 158 36 149,00 219,930 12 297 373,223 12 43 271,940 16 125

13 0 EGEMEN GÜNGÖR 12 38 2 37,50 14 4 13,00 27 5 25,75 17 3 16,25 28 4 27,00 25 13 21,75 149 31 141,25 217,998 13 313 362,255 15 69 274,813 13 112

14 0 ARZUM BAĞCI 12 38 1 37,75 19 0 19,00 19 1 18,75 17 2 16,50 22 6 20,50 30 8 28,00 145 18 140,50 217,398 14 316 355,478 19 81 260,988 19 194

15 0 LEYLA DEMİRKIRAN 12 38 2 37,50 16 1 15,75 28 4 27,00 13 6 11,50 28 2 27,50 23 14 19,50 146 29 138,75 217,065 15 320 359,935 17 72 272,460 15 121

16 0 ALİ GÜLÇUBUK 12E 33 7 31,25 17 2 16,50 27 4 26,00 17 3 16,25 33 3 32,25 32 8 30,00 159 27 152,25 215,360 16 334 388,658 8 23 283,890 8 78

17 0 ALİHAN İŞLEK   34 6 32,50 19 1 18,75 28 3 27,25 13 7 11,25 31 4 30,00 29 11 26,25 154 32 146,00 214,953 17 340 370,075 13 49 274,438 14 114

18 0 YUSUF KARABACAK 12 36 4 35,00 16 2 15,50 30 4 29,00 10 6 8,50 25 1 24,75 20 7 18,25 137 24 131,00 212,735 18 364 340,720 20 113 265,200 17 164

19 0 ARAS BIYIKLI   36 3 35,25 17 2 16,50 28 4 27,00 11 8 9,00 27 5 25,75 25 14 21,50 144 36 135,00 212,433 19 367 355,483 18 80 262,108 18 186

20 0 DORUK DARAS   35 5 33,75 18 2 17,50 25 3 24,25 13 7 11,25 24 2 23,50 19 15 15,25 134 34 125,50 211,350 20 379 324,658 22 157 260,290 20 198

21 0 AHMET K YILDIZ 12 32 8 30,00 19 1 18,75 24 1 23,75 13 7 11,25 20 1 19,75 24 10 21,50 132 28 125,00 207,998 21 408 331,725 21 142 243,613 22 328

22 0 BURAK DÜZGÜN   34 6 32,50 16 4 15,00 18 4 17,00 10 7 8,25 11 10 8,50 13 19 8,25 102 50 89,50 194,863 22 539 263,705 25 336 205,713 25 595

23 0 ECE KARABACAK   33 3 32,25 13 3 12,25 16 5 14,75 11 3 10,25 8 6 6,50 14 14 10,50 95 34 86,50 191,060 23 569 247,768 26 381 203,865 26 610

24 0 NURDAN TORNACI   31 6 29,89 15 3 14,23 17 4 15,84 10 5 8,63 29 6 27,50 36 4 35,00 138 28 131,09 190,085 24 576 360,277 16 71 248,028 21 291

25 0 ELİF EYLÜL DURAN   31 6 29,89 15 3 14,23 17 4 15,84 10 5 8,63 16 6 14,50 15 12 12,00 104 36 95,09 190,085 24 576 281,132 23 281 218,838 24 500

26 0 ELA İNCİ ESİN 12 30 5 28,75 14 3 13,25 15 4 14,00 12 6 10,50 18 3 17,25 15 14 11,50 104 35 95,25 187,698 26 598 274,903 24 297 230,268 23 417

27 0 EGEBERK YILDIZ 12B 16 7 14,25 7 4 6,00 5 7 3,25 5 9 2,75 3 8 1,00 4 18 -0,50 40 53 26,75 140,850 27 908 162,488 27 884 138,720 27 905
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