
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 7. SINIF 4. SÜREÇ İZLEME 32 96 709 8873

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,16 7 3 6,02 6 3 4,89 5 3 3,87 9 7 6,49 11 7 8,49 48 30 37,92 318,220

Okul Ortalaması 15 4 13,86 9 1 8,43 8 2 7,22 7 1 6,89 14 3 12,45 15 3 13,63 67 14 62,48 402,470

KATILIMLAR

1 0 NEHİR YILMAZ 7 18 1 17,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 85 4 83,68 480,499 1 1 1 6 92
% 1,04

2 0 KEREM ATEŞ  18 2 17,33 10 0 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 19 1 18,67 20 0 20,00 82 8 79,34 471,132 1 2 3 11 202
% 2,28

3 0 ELİF DURLAK  18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 84 6 82,00 469,082 2 3 4 14 232
% 2,61

4 108 ÇINAR KATIKSIZ 7E 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 82 8 79,34 465,317 1 4 5 17 293
% 3,30

5 147 FATOŞ ALKAN 7E 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 82 8 79,33 460,772 2 5 6 22 356
% 4,01

6 0 ELİF ZEREN İBİK  18 1 17,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 2 6,33 15 1 14,67 19 0 19,00 78 5 76,34 453,782 3 6 7 29 489
% 5,51

7 0 YUSUF GERÇEK  19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 15 3 14,00 18 1 17,67 79 8 76,35 450,881 4 7 8 34 547
% 6,16

8 0 OSMAN BERTAN 7 15 3 14,00 10 0 10,00 2 0 2,00 8 1 7,67 19 1 18,67 19 1 18,67 73 6 71,01 445,874 2 8 9 38 652
% 7,35

9 0 BEREN TURNA  19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 15 3 14,00 17 3 16,00 77 11 73,34 442,357 5 9 10 43 722
% 8,14

10 0 NEHİR TANSUYU  14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 17 2 16,33 19 1 18,67 78 11 74,34 440,502 6 10 11 46 761
% 8,58

11 0 EMİR EFE GÜRKAN 7 17 3 16,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 17 2 16,33 15 4 13,67 76 12 72,00 434,675 3 11 14 54 881
% 9,93

12 0 BADE FARSAK  16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 15 5 13,33 19 1 18,67 75 15 70,01 431,435 7 12 15 57 949
% 11

13 0 YAVUZ SELİM YEŞİLDAL 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 16 4 14,67 14 6 12,00 74 16 68,67 423,642 8 13 17 71 1132
% 13

14 1 YUSUF EMRE SÜLEYMANOĞ7C 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 15 5 13,33 19 1 18,67 74 16 68,67 422,258 1 14 18 72 1164
% 13

15 0 AYŞE PELİN COŞKUN  12 8 9,33 10 0 10,00 6 3 5,00 9 1 8,67 18 1 17,67 17 3 16,00 72 16 66,67 418,685 9 15 19 75 1256
% 14

16 0 YUSUF KABUCU  16 2 15,33 10 0 10,00 9 1 8,67 4 3 3,00 14 1 13,67 14 3 13,00 67 10 63,67 411,123 10 16 20 92 1457
% 16

17 0 HASAN  15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 15 5 13,33 16 4 14,67 71 19 64,67 410,134 11 17 21 98 1494
% 17

18 0 KUTAY ATILGAN 7 15 4 13,67 9 1 8,67 7 2 6,33 8 2 7,33 13 3 12,00 17 3 16,00 69 15 64,00 408,312 4 18 23 101 1547
% 17

19 34 ASYA IŞIK 7C 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 14 3 13,00 15 5 13,33 68 19 61,65 400,714 2 19 25 112 1749
% 20

20 0 ZEYNEP İ MEMİŞOĞLU  12 7 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 14 4 12,67 18 2 17,33 67 19 60,68 398,786 12 20 26 119 1800
% 20

21 0 ÇINAR ASEFOĞLU  11 9 8,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 5 12,33 15 5 13,33 69 20 62,33 386,837 13 21 29 150 2157
% 24

22 0 ZEYNEP ASMİN  14 5 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 5 5 3,33 14 5 12,33 13 7 10,67 65 23 57,33 384,176 14 22 30 155 2224
% 25

23 0 DİLŞAT SEKER  13 5 11,33 10 0 10,00 7 2 6,33 7 2 6,33 9 6 7,00 16 2 15,33 62 17 56,32 373,747 15 23 31 175 2568
% 29

24 435 ÜMİT KEREM AYAYDIN 7 14 2 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 2 6,33 8 4 6,67 14 6 12,00 60 17 54,33 366,963 5 24 34 193 2781
% 31

25 0 ALPERENBALP 7 12 4 10,67 9 1 8,67 4 3 3,00 5 2 4,33 13 4 11,67 12 5 10,33 55 19 48,67 361,749 6 25 35 207 2958
% 33

26 0 HÜMA DEDELER  14 4 12,67 3 1 2,67 7 2 6,33 2 1 1,67 9 4 7,67 12 4 10,67 47 16 41,68 344,334 16 26 46 249 3500
% 39

27 0 HÜMA DEDELER  14 4 12,67 3 1 2,67 7 2 6,33 2 1 1,67 9 4 7,67 12 4 10,67 47 16 41,68 344,334 16 26 46 249 3500
% 39

28 0 AŞLIHAN ÇAKIROĞLU  13 7 10,67 6 3 5,00 5 4 3,67 10 0 10,00 10 4 8,67 10 5 8,33 54 23 46,34 343,617 18 28 48 254 3518
% 40

29 0 CEYLİN DEDELER 7E 13 5 11,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 1 2,67 11 9 8,00 6 6 4,00 46 28 36,67 318,851 3 29 51 320 4340
% 49

30 0 CEYLİN DEDELER 7E 13 5 11,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 1 2,67 11 9 8,00 6 6 4,00 46 28 36,67 318,851 3 29 51 320 4340
% 49

31 0 KEREM TANRIVERDİ  SON7 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 43 7 40,67 297,821 7 31 56 360 5037
% 57

32 0 KEREM TANRIVERDİ  SON7 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 43 7 40,67 297,821 7 31 56 360 5037
% 57
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