
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 11. SINIF TİS 4. DENEME 119 119 197 2484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,0 5,2 10,72 6,1 3,9 5,11 12,3 4,5 11,17 10,4 6,8 8,68 40,8 20,5 35,68 230,790 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 12,0 3,5 11,11 2,2 1,0 1,99 19,2 4,3 18,11 15,6 7,6 13,66 49,0 16,5 44,87 264,440 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 DEMİR DEMİRCAN 11-XX 30 0 30,00 29 1 28,75 59 1 58,75 305,948 24 24 276 108,850 76 76 1817 491,373 1 1 2 295,190 52 52 737

2 0 ROZA ASLAN 11-XX 24 6 22,50 30 0 30,00 26 4 25,00 80 10 77,50 355,125 3 3 51 232,803 28 28 803 468,530 2 2 9 448,798 6 6 25

3 0 ÖMER ÖZGÜRBÜZ 11-XX 28 2 27,50 28 2 27,50 56 4 55,00 295,503 29 29 358 108,850 76 76 1817 466,781 3 3 14 280,150 67 67 900

4 0 MERT GÖZÜTOK 11-XX 16 1 15,75 28 2 27,50 28 2 27,50 72 5 70,75 337,303 12 12 96 195,617 51 51 1275 466,580 4 4 15 387,675 22 22 175

5 0 YİĞİT EFE YILDIZ 11-XX 28 1 27,75 27 2 26,50 55 3 54,25 293,386 33 33 385 108,850 76 76 1817 462,913 5 5 17 281,654 64 64 879

6 0 AZRA ALTINOVA 11-XX 25 5 23,75 29 1 28,75 26 4 25,00 80 10 77,50 354,976 4 4 52 239,689 24 24 719 460,649 6 6 20 449,811 5 5 22

7 0 DENİZ KUZEY TEKE 11-XX 27 2 26,50 27 3 26,25 54 5 52,75 289,217 35 35 435 108,850 76 76 1817 451,889 7 7 38 274,134 71 71 967

8 0 ABDULKADİR KUZGUN 11-XX 28 1 27,75 27 3 26,25 26 3 25,25 81 7 79,25 359,362 1 1 41 261,725 11 11 493 446,008 8 8 43 462,079 1 1 8

9 0 İZEM YILDIRIM 11-XX 21 1 20,75 28 1 27,75 25 5 23,75 74 7 72,25 340,729 9 9 89 223,162 34 34 935 445,555 9 9 45 423,314 11 11 66

10 0 BUKET BOZKONT 11-XX 27 2 26,50 27 1 26,75 25 2 24,50 79 5 77,75 355,324 2 2 50 254,839 14 14 545 443,457 10 10 58 456,554 4 4 16

11 0 TOLUNAY TOLUN 11-XX 27 1 26,75 25 3 24,25 52 4 51,00 284,290 38 38 495 108,850 76 76 1817 442,236 11 11 61 275,638 70 70 951

12 0 İDİL T 11-XX 27 2 26,50 28 2 27,50 23 6 21,50 78 10 75,50 348,974 5 5 63 254,839 14 14 545 431,145 12 12 82 461,066 2 2 9

13 0 EMİRHAN KAYAR 11-XX 26 3 25,25 25 3 24,25 25 5 23,75 76 11 73,25 342,966 7 7 79 247,952 18 18 623 422,924 13 13 115 432,980 9 9 50

14 0 METİN TEZCAN 11-XX 27 2 26,50 22 4 21,00 49 6 47,50 274,465 50 50 654 108,850 76 76 1817 421,027 14 14 120 274,134 71 71 967

15 0 KEREM TURUCALI 11-XX 25 5 23,75 26 4 25,00 24 6 22,50 75 15 71,25 337,553 11 11 95 239,689 24 24 719 420,868 15 15 121 427,251 10 10 58

16 0 ECRİN DAMLA ZEHİR 11-XX 28 1 27,75 26 2 25,50 22 3 21,25 76 6 74,50 346,043 6 6 70 261,725 11 11 493 414,664 16 16 142 457,567 3 3 15

17 0 RÜZGAR ARIKAN 11-XX 29 1 28,75 19 7 17,25 48 8 46,00 270,166 54 54 733 108,850 76 76 1817 411,616 17 17 152 287,670 60 60 819

18 0 EKREM EMİR UZUN 11-XX 19 1 18,75 28 2 27,50 21 9 18,75 68 12 65,00 320,678 16 16 179 212,144 43 43 1068 409,429 18 18 160 408,156 14 14 98

19 0 DURU ÇATMAZ 11-XX 24 6 22,50 24 4 23,00 24 5 22,75 72 15 68,25 329,392 14 14 122 232,803 28 28 803 407,837 19 19 165 406,686 15 15 99

20 0 AZRA KIRMIZIKAN 11-XX 27 3 26,25 25 5 23,75 23 6 21,50 75 14 71,50 337,911 10 10 93 253,461 16 16 559 406,084 20 20 171 436,799 8 8 47

21 0 YAĞIZ KARA 11-XX 26 3 25,25 22 8 20,00 48 11 45,25 268,188 56 56 759 108,850 76 76 1817 405,430 21 21 176 266,614 77 77 1060

22 0 EGE GÜN 11-XX 27 3 26,25 21 8 19,00 48 11 45,25 268,151 58 58 762 108,850 76 76 1817 404,391 22 22 180 272,630 73 73 986

23 0 YAĞIZ KOCATÜRK 11-XX 24 6 22,50 25 4 24,00 23 7 21,25 72 17 67,75 327,950 15 15 128 232,803 28 28 803 403,137 23 23 187 412,702 13 13 87

24 0 DEFNE DEMİREL 11-XX 18 0 18,00 1 0 1,00 27 3 26,25 21 8 19,00 67 11 64,25 318,696 17 17 184 213,172 42 42 1057 401,954 24 24 195 395,516 17 17 138

25 0 GÜLCE BALAKAN 11-XX 10 0 10,00 27 2 26,50 21 9 18,75 58 11 55,25 294,682 31 31 373 163,940 65 65 1517 401,443 25 25 197 342,404 35 35 380

26 0 AHMET DEMİRCİ 11-XX 27 3 26,25 20 10 17,50 47 13 43,75 263,936 61 61 829 108,850 76 76 1817 395,960 26 26 222 272,630 73 73 986

27 0 ROTİNDA TURHAN 11-XX 10 5 8,75 27 3 26,25 20 10 17,50 57 18 52,50 287,159 36 36 460 157,054 66 66 1552 395,759 27 27 224 332,366 42 42 456

28 0 DORUK SÖNMEZ 11-XX 16 7 14,25 28 2 27,50 19 11 16,25 63 20 58,00 301,710 26 26 303 187,353 57 57 1366 395,415 28 28 226 377,435 25 25 215

29 0 DENİZ YILDIZ 11-XX 19 7 17,25 25 5 23,75 22 8 20,00 66 20 61,00 309,810 20 20 260 203,880 46 46 1176 394,010 29 29 231 375,356 27 27 229

30 0 DORUK AKYAY 11-XX 6 2 5,50 24 3 23,25 22 7 20,25 52 12 49,00 277,942 44 44 592 139,150 72 72 1645 393,316 30 30 233 292,131 56 56 774
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Genel Ortalama 12,0 5,2 10,72 6,1 3,9 5,11 12,3 4,5 11,17 10,4 6,8 8,68 40,8 20,5 35,68 230,790 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 12,0 3,5 11,11 2,2 1,0 1,99 19,2 4,3 18,11 15,6 7,6 13,66 49,0 16,5 44,87 264,440 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 0 SUDE İŞÇİ 11-XX 7 3 6,25 24 4 23,00 22 8 20,00 53 15 49,25 278,537 42 42 573 143,281 70 70 1623 392,201 31 31 242 295,747 51 51 734

32 0 KUDRET CİP 11-XX 26 1 25,75 26 3 25,25 20 9 17,75 72 13 68,75 330,206 13 13 118 250,707 17 17 596 390,916 32 32 246 442,409 7 7 38

33 0 YUSUF ÖZYİĞEN 11-XX 2 16 -2,00 27 3 26,25 19 8 17,00 48 27 41,25 257,223 67 67 947 97,832 119 119 2461 390,788 33 33 247 258,976 79 79 1157

34 0 ETKA TURGUT 11-XX 28 1 27,75 18 12 15,00 46 13 42,75 261,071 64 64 887 108,850 76 76 1817 388,002 34 34 260 281,654 64 64 879

35 0 EGE BOSTANCI 11-XX 3 2 2,50 25 2 24,50 19 7 17,25 47 11 44,25 265,016 60 60 815 122,623 75 75 1740 382,615 35 35 290 279,170 68 68 925

36 0 ELİF YILMAZ 11-XX 24 5 22,75 26 4 25,00 19 11 16,25 69 20 64,00 317,336 18 18 195 234,180 27 27 786 382,491 36 36 291 420,424 12 12 72

37 0 ADA YALINCAK 11-XX 23 1 22,75 20 7 18,25 43 8 41,00 256,338 68 68 965 108,850 76 76 1817 382,055 37 37 292 251,574 84 84 1246

38 0 EMRE KÖKTÜRK 11-XX 24 3 23,25 20 6 18,50 44 9 41,75 258,427 65 65 933 108,850 76 76 1817 379,266 38 38 303 254,582 81 81 1212

39 0 MUHAMMED EFE AYGÜN 11-XX 22 7 20,25 24 2 23,50 20 9 17,75 66 18 61,50 310,757 19 19 254 220,407 36 36 960 378,585 39 39 311 394,333 19 19 145

40 0 ÖZGÜR ŞENSES 11-XX 25 3 24,25 18 5 16,75 43 8 41,00 256,283 69 69 969 108,850 76 76 1817 378,460 40 40 313 260,598 78 78 1133

41 0 METİN ÖKSÜZOĞLU 11-XX 26 1 25,75 17 7 15,25 43 8 41,00 256,227 70 70 971 108,850 76 76 1817 376,894 41 41 325 269,622 75 75 1033

42 0 ARDA TOK 11-XX 22 5 20,75 22 8 20,00 44 13 40,75 255,710 71 71 975 108,850 76 76 1817 375,931 42 42 329 239,542 91 91 1388

43 0 ANIL AKÇAKOCA 11-XX 12 5 10,75 24 5 22,75 20 8 18,00 56 18 51,50 284,166 39 39 499 168,072 62 62 1486 373,539 43 43 342 324,964 43 43 497

44 0 KEREM EFE BAŞ 11-XX 24 5 22,75 20 8 18,00 44 13 40,75 255,636 72 72 979 108,850 76 76 1817 372,582 44 44 346 251,574 84 84 1246

45 0 TARIK NECİP ÇİFTÇİ 11-XX 23 7 21,25 21 9 18,75 44 16 40,00 253,584 73 73 1016 108,850 76 76 1817 372,258 45 45 349 242,550 88 88 1348

46 0 KAĞAN DURAN 11-XX 7 1 6,75 22 5 20,75 21 7 19,25 50 13 46,75 271,517 53 53 716 146,036 69 69 1601 370,956 46 46 359 285,624 62 62 847

47 0 İPEK CEREN ÖNAL 11-XX 21 7 19,25 20 7 18,25 23 5 21,75 64 19 59,25 304,784 25 25 284 214,898 41 41 1028 370,687 47 47 361 355,922 30 30 311

48 0 GİZEM MIHLAYANLAR 11-XX 21 2 20,50 21 7 19,25 42 9 39,75 252,909 76 76 1032 108,850 76 76 1817 370,555 48 48 362 238,038 93 93 1410

49 0 ELVİN ŞİMŞEK 11-XX 22 5 20,75 20 7 18,25 42 12 39,00 250,792 78 78 1068 108,850 76 76 1817 366,284 49 49 387 239,542 91 91 1388

50 0 BERTUĞ KAMBER 11-XX 20 8 18,00 22 6 20,50 42 14 38,50 249,489 79 79 1091 108,850 76 76 1817 362,816 50 50 407 222,998 99 99 1597

51 0 MUAZZEZ CANAN HOŞ 11-XX 20 5 18,75 26 3 25,25 16 12 13,00 62 20 57,00 298,281 28 28 329 212,144 43 43 1068 359,651 51 51 424 394,620 18 18 143

52 0 SUDE KOLAK 11-XX 14 5 12,75 26 3 25,25 16 13 12,75 56 21 50,75 281,654 40 40 534 179,090 59 59 1415 358,230 52 52 434 353,658 31 31 323

53 0 AYŞEGÜL BÖRKLÜ 11-XX 26 2 25,50 15 11 12,25 41 13 37,75 247,104 81 81 1131 108,850 76 76 1817 357,973 53 53 435 268,118 76 76 1049

54 0 TANER 11-XX 23 7 21,25 19 10 16,50 42 17 37,75 247,261 80 80 1129 108,850 76 76 1817 355,208 54 54 451 242,550 88 88 1348

55 0 ZEYNEP DENİZ 11-XX 13 2 12,50 20 3 19,25 19 5 17,75 52 10 49,50 278,403 43 43 576 177,713 61 61 1427 354,350 55 55 457 315,856 45 45 565

56 0 ELİF SAADET YAVUZ 11-XX 11 1 10,75 20 6 18,50 21 9 18,75 52 16 48,00 274,489 48 48 651 168,072 62 62 1486 354,275 56 56 458 299,396 49 49 705

57 0 HİDAYET MOLLA 11-XX 25 3 24,25 20 5 18,75 20 8 18,00 65 16 61,00 308,903 21 21 265 242,443 22 22 688 352,333 57 57 466 393,065 20 20 150

58 0 OZAN YILDIRIM 11-XX 24 4 23,00 16 9 13,75 40 13 36,75 244,387 83 83 1171 108,850 76 76 1817 352,224 58 58 468 253,078 83 83 1226

59 0 SEVGİ SU KAYA 11-XX 24 2 23,50 15 10 12,50 39 12 36,00 242,261 88 88 1214 108,850 76 76 1817 346,302 59 59 492 256,086 80 80 1200

60 0 SALİH ATAYURT 11-XX 22 7 20,25 24 6 22,50 16 11 13,25 62 24 56,00 295,339 30 30 364 220,407 36 36 960 343,595 60 60 504 388,317 21 21 172
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Genel Ortalama 12,0 5,2 10,72 6,1 3,9 5,11 12,3 4,5 11,17 10,4 6,8 8,68 40,8 20,5 35,68 230,790 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 12,0 3,5 11,11 2,2 1,0 1,99 19,2 4,3 18,11 15,6 7,6 13,66 49,0 16,5 44,87 264,440 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

61 0 ÇIN*  ERDOĞAN 11-XX 22 6 20,50 17 9 14,75 39 15 35,25 240,264 89 89 1257 108,850 76 76 1817 339,295 61 61 529 238,038 93 93 1410

62 0 ATAY AKSOY 11-XX 8 2 7,50 22 5 20,75 15 12 12,00 45 19 40,25 253,135 74 74 1023 150,168 68 68 1581 325,275 62 62 612 290,745 57 57 786

63 0 UMUT BARAN ALMAZ 11-XX 21 5 19,75 15 10 12,50 36 15 32,25 231,862 92 92 1388 108,850 76 76 1817 322,256 63 63 629 233,526 95 95 1471

64 0 ZEYNEP KARACASU 11-XX 18 3 17,25 17 7 15,25 35 10 32,50 232,657 91 91 1374 108,850 76 76 1817 321,933 64 64 632 218,486 100 100 1643

65 0 YİĞİT TALAT YETKİN 11-XX 18 6 16,50 18 8 16,00 36 14 32,50 232,685 90 90 1371 108,850 76 76 1817 321,062 65 65 639 213,974 103 103 1703

66 0 BARBAROS GÜNAYDIN 11-XX 19 7 17,25 17 11 14,25 36 18 31,50 229,847 93 93 1424 108,850 76 76 1817 318,473 66 66 656 218,486 100 100 1643

67 0 YAĞIZ ALİ ATBAKAN 11-XX 14 5 12,75 17 3 16,25 17 7 15,25 48 15 44,25 263,722 62 62 837 179,090 59 59 1415 317,107 67 67 665 299,514 48 48 701

68 0 ZEYNEP ER 11-XX 16 1 15,75 13 5 11,75 21 5 19,75 50 11 47,25 271,851 52 52 710 195,617 51 51 1275 316,923 68 68 667 292,923 55 55 770

69 0 BÜŞRA SARITOPRAK 11-XX 24 4 23,00 1 0 1,00 20 3 19,25 14 6 12,50 59 13 55,75 294,290 32 32 377 240,717 23 23 711 316,814 69 69 670 387,539 23 23 178

70 0 BERRA NAZLI AKKIN 11-XX 20 7 18,25 16 12 13,00 36 19 31,25 229,107 94 94 1444 108,850 76 76 1817 314,894 70 70 688 224,502 98 98 1581

71 0 ARAM DEMİRTUYİ 11-XX 23 5 21,75 19 1 18,75 14 9 11,75 56 15 52,25 284,706 37 37 487 228,671 31 31 862 308,141 71 71 739 375,997 26 26 223

72 0 DEMİR TÜRKAN 11-XX 18 3 17,25 14 5 12,75 32 8 30,00 225,632 95 95 1512 108,850 76 76 1817 304,655 72 72 760 218,486 100 100 1643

73 0 TÜRKER ASLAN 11-XX 23 6 21,50 17 4 16,00 16 11 13,25 56 21 50,75 280,632 41 41 545 227,294 32 32 881 301,566 73 73 790 357,747 29 29 301

74 0 EGEMEN ELBELİ 11-XX 15 9 12,75 19 11 16,25 34 20 29,00 222,988 96 96 1552 108,850 76 76 1817 298,723 74 74 803 191,414 109 109 1941

75 0 TÜRKAN DORUK 11-XX 21 6 19,50 12 13 8,75 33 19 28,25 220,631 99 99 1592 108,850 76 76 1817 295,061 75 75 831 232,022 96 96 1493

76 0 DEMİR PALABIYIK 11-XX 16 7 14,25 17 13 13,75 33 20 28,00 220,123 101 101 1600 108,850 76 76 1817 293,804 76 76 842 200,438 106 106 1845

77 0 UMUTCAN ÖZTÜRK 11-XX 17 11 14,25 15 5 13,75 16 7 14,25 48 23 42,25 257,961 66 66 937 187,353 57 57 1366 291,282 77 77 859 294,715 54 54 752

78 0 BADE DİLA YILMAZ 11-XX 25 4 24,00 4 2 3,50 12 6 10,50 18 5 16,75 59 17 54,75 291,556 34 34 411 260,579 13 13 500 290,992 78 78 861 341,726 36 36 384

79 0 ALİ Ö KIRCI 11-XX 16 7 14,25 15 13 11,75 31 20 26,00 214,503 106 106 1691 108,850 76 76 1817 283,139 79 79 909 200,438 106 106 1845

80 0 YUSUF ÖZÇELİK 11-XX 17 2 16,50 12 12 9,00 29 14 25,50 213,015 107 107 1725 108,850 76 76 1817 280,187 80 80 927 213,974 103 103 1703

81 0 MİNA DEDELER 11-XX 18 12 15,00 13 10 10,50 18 12 15,00 49 34 40,50 253,047 75 75 1029 191,485 53 53 1313 275,748 81 81 958 280,283 66 66 899

82 0 SEÇİL ESKİÇIRAK 11-XX 22 8 20,00 13 10 10,50 18 12 15,00 53 30 45,50 266,317 59 59 791 219,030 38 38 976 275,547 82 82 960 314,418 46 46 586

83 0 11-XX 21 4 20,00 18 6 16,50 11 12 8,00 50 22 44,50 263,285 63 63 842 219,030 38 38 976 273,727 83 83 973 350,514 34 34 340

84 0 AHMET CENGİZ MERT 11-XX 25 5 23,75 17 5 15,75 12 14 8,50 54 24 48,00 272,562 51 51 690 239,689 24 24 719 271,417 84 84 990 371,603 28 28 242

85 0 GALİP MERT ÇAKIR 11-XX 4 0 4,00 16 5 14,75 12 10 9,50 32 15 28,25 220,183 100 100 1597 130,886 74 74 1684 268,589 85 85 1005 230,754 97 97 1508

86 0 ER ÖZCAN 11-XX 26 4 25,00 21 4 20,00 4 0 4,00 51 8 49,00 275,020 46 46 640 246,575 20 20 641 266,010 86 86 1016 405,705 16 16 104

87 0 BERİL ATAMAN 11-XX 20 10 17,50 18 5 16,75 10 15 6,25 48 30 40,50 252,425 77 77 1034 205,258 45 45 1152 263,529 87 87 1034 334,951 40 40 444

88 0 EMİR ARDA ÖZKAN 11-XX 17 10 14,50 14 2 13,50 12 11 9,25 43 23 37,25 243,881 84 84 1179 188,731 56 56 1352 263,283 88 88 1038 294,918 53 53 745

89 0 NAZ AYAZ 11-XX 13 7 11,25 13 13 9,75 26 20 21,00 200,564 109 109 1908 108,850 76 76 1817 250,098 89 89 1124 182,390 112 112 2009

90 0 BERİL ÖZÇER İ 11-XX 13 9 10,75 11 11 8,25 24 20 19,00 194,962 111 111 1980 108,850 76 76 1817 239,266 90 90 1192 179,382 113 113 2034
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KATILIMLAR

91 0 DEMİR DEMİR İ 11-XX 13 3 12,25 10 15 6,25 23 18 18,50 193,502 112 112 2000 108,850 76 76 1817 232,367 91 91 1234 188,406 110 110 1961

92 0 E 11-XX 0 2 -0,50 7 2 6,50 13 6 11,50 20 10 17,50 190,983 113 113 2020 106,096 117 117 2434 231,870 92 92 1244 150,401 118 118 2190

93 0 İDİL CANGÜL 11-XX 22 8 20,00 8 11 5,25 16 14 12,50 46 33 37,75 244,733 82 82 1165 219,030 38 38 976 230,425 93 93 1252 282,834 63 63 868

94 0 ALPEREN ATM 11-XX 26 4 25,00 33 6 31,50 18 5 16,75 77 15 73,25 342,117 8 8 83 424,840 1 1 3 221,036 94 94 1313 386,153 24 24 181

95 0 EMİRHAN KAVAK 11-XX 22 6 20,50 8 3 7,25 12 9 9,75 42 18 37,50 243,879 85 85 1180 221,785 35 35 945 219,182 95 95 1332 298,280 50 50 716

96 0 POYRAZ AYDEMİR 11-XX 23 7 21,25 13 3 12,25 4 1 3,75 40 11 37,25 242,874 87 87 1208 225,916 33 33 908 217,217 96 96 1344 333,480 41 41 450

97 0 OĞUZ ŞAHİN 11-XX 19 9 16,75 28 11 25,25 17 7 15,25 64 27 57,25 298,731 27 27 326 342,232 4 4 96 211,337 97 97 1375 320,806 44 44 528

98 0 EFE ASLAN 11-XX 25 5 23,75 27 12 24,00 14 5 12,75 66 22 60,50 306,910 22 22 271 374,092 3 3 35 195,172 98 98 1476 353,555 32 32 324

99 0 AYSİMA ORHAN 11-XX 19 9 16,75 10 2 9,50 7 15 3,25 36 26 29,50 221,901 98 98 1573 201,126 48 48 1197 193,692 99 99 1490 286,214 61 61 844

100 0 ZEHRA KANAT 11-XX 11 4 10,00 6 16 2,00 17 20 12,00 175,320 116 116 2166 108,850 76 76 1817 192,897 100 100 1502 174,870 115 115 2068

101 0 ATAKAN ARSLAN 11-XX 25 5 23,75 27 11 24,25 13 3 12,25 65 19 60,25 306,217 23 23 274 375,125 2 2 29 191,939 101 101 1510 350,547 33 33 339

102 0 ÖMER ÖZASLAN 11-XX 19 9 16,75 11 4 10,00 5 13 1,75 35 26 28,50 219,072 103 103 1626 201,126 48 48 1197 191,257 102 102 1517 289,222 59 59 802

103 0 HÜSEYİN YILDIZ 11-XX 18 8 16,00 6 4 5,00 10 13 6,75 34 25 27,75 217,267 104 104 1647 196,994 50 50 1256 188,470 103 103 1542 254,022 82 82 1217

104 0 ELİF ECE DEMİR 11-XX 24 6 22,50 19 17 14,75 13 6 11,50 56 29 48,75 274,476 49 49 652 315,000 8 8 196 187,089 104 104 1550 337,502 39 39 418

105 0 SAMET SARITOPRAK 11-XX 24 4 23,00 13 4 12,00 13 6 11,50 50 14 46,50 268,178 57 57 760 302,143 10 10 263 187,089 104 104 1550 340,915 37 37 392

106 0 MİRZA DUYGULU 11-XX 5 1 4,75 8 6 6,50 8 12 5,00 21 19 16,25 186,651 114 114 2069 135,018 73 73 1663 187,083 106 106 1553 186,242 111 111 1978

107 0 ZEYNEP ADA BALKIR 11-XX 25 5 23,75 20 18 15,50 13 10 10,50 58 33 49,75 277,101 45 45 610 327,608 6 6 140 180,623 107 107 1589 340,019 38 38 397

108 0 HAVİN ULUÇAY 11-XX 18 7 16,25 1 1 0,75 4 5 2,75 9 7 7,25 32 20 27,00 215,176 105 105 1680 201,846 47 47 1190 179,988 108 108 1593 242,193 90 90 1365

109 0 EMİR KENAN AYTAÇ 11-XX 14 10 11,50 3 0 3,00 2 4 1,00 10 12 7,00 29 26 22,50 203,253 108 108 1870 188,824 55 55 1351 167,273 109 109 1671 199,237 108 108 1863

110 0 YUSUF ARAS 11-XX 11 5 9,75 1 0 1,00 6 10 3,50 9 15 5,25 27 30 19,50 195,078 110 110 1976 167,723 64 64 1493 166,411 110 110 1679 202,329 105 105 1826

111 0 ZAFER ALİ YETİM 11-XX 19 8 17,00 23 6 21,50 10 9 7,75 52 23 46,25 268,198 55 55 758 326,151 7 7 147 162,842 111 111 1702 277,393 69 69 940

112 0 AYŞE BEGÜM SUCUKCU 11-XX 23 7 21,25 23 11 20,25 9 7 7,25 55 25 48,75 274,625 47 47 647 339,770 5 5 105 159,609 112 112 1719 303,400 47 47 679

113 0 ŞEVVAL DEYİRMENCİ 11-XX 22 4 21,00 4 0 4,00 7 7 5,25 1 5 -0,25 34 16 30,00 222,652 97 97 1559 245,179 21 21 663 144,424 113 113 1827 289,661 58 58 798

114 0 DENİZ AKAR 11-XX 18 10 15,50 12 10 9,50 5 5 3,75 35 25 28,75 219,849 102 102 1610 246,734 19 19 640 136,978 114 114 1896 243,089 87 87 1341

115 0 ENES YAVUZ 11-XX 12 17 7,75 1 2 0,50 4 5 2,75 17 24 11,00 171,653 117 117 2182 151,545 67 67 1576 134,032 115 115 1928 170,627 117 117 2093

116 0 AHSEN YILDIZ 11-XX 8 7 6,25 5 10 2,50 3 11 0,25 16 28 9,00 166,193 118 118 2215 143,281 70 70 1623 132,547 116 116 1938 172,419 116 116 2081

117 0 EBĞDKG  CINĞ CEĞ* 11-XX 19 5 17,75 21 10 18,50 2 3 1,25 42 18 37,50 243,845 86 86 1182 312,867 9 9 213 120,813 117 117 2062 243,409 86 86 1340

118 0 DERİN AKSU 11-XX 13 17 8,75 6 0 6,00 2 6 0,50 21 23 15,25 183,217 115 115 2100 190,237 54 54 1332 115,963 118 118 2127 177,454 114 114 2057

119 0 ILGIN DURGUT 11-XX 1 7 -0,75 4 15 0,25 3 21 -2,25 8 43 -2,75 104,718 118 118 2441 98,308 119 119 2462 111,094 119 119 2436
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 11. SINIF TİS 4. DENEME 119 119 197 2484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,0 5,2 10,72 6,1 3,9 5,11 12,3 4,5 11,17 10,4 6,8 8,68 40,8 20,5 35,68 230,790 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 12,0 3,5 11,11 2,2 1,0 1,99 19,2 4,3 18,11 15,6 7,6 13,66 49,0 16,5 44,87 264,440 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 11. SINIF TİS 4. DENEME 119 119 197 2484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,0 5,2 10,72 6,1 3,9 5,11 12,3 4,5 11,17 10,4 6,8 8,68 40,8 20,5 35,68 230,790 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 12,0 3,5 11,11 2,2 1,0 1,99 19,2 4,3 18,11 15,6 7,6 13,66 49,0 16,5 44,87 264,440 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 ABDULKADİR KUZGUN 11-XX 28 1 27,75 27 3 26,25 26 3 25,25 81 7 79,25 359,362 1 1 41 261,725 11 11 493 446,008 8 8 43 462,079 1 1 8

2 0 İDİL T 11-XX 27 2 26,50 28 2 27,50 23 6 21,50 78 10 75,50 348,974 5 5 63 254,839 14 14 545 431,145 12 12 82 461,066 2 2 9

3 0 ECRİN DAMLA ZEHİR 11-XX 28 1 27,75 26 2 25,50 22 3 21,25 76 6 74,50 346,043 6 6 70 261,725 11 11 493 414,664 16 16 142 457,567 3 3 15

4 0 BUKET BOZKONT 11-XX 27 2 26,50 27 1 26,75 25 2 24,50 79 5 77,75 355,324 2 2 50 254,839 14 14 545 443,457 10 10 58 456,554 4 4 16

5 0 AZRA ALTINOVA 11-XX 25 5 23,75 29 1 28,75 26 4 25,00 80 10 77,50 354,976 4 4 52 239,689 24 24 719 460,649 6 6 20 449,811 5 5 22

6 0 ROZA ASLAN 11-XX 24 6 22,50 30 0 30,00 26 4 25,00 80 10 77,50 355,125 3 3 51 232,803 28 28 803 468,530 2 2 9 448,798 6 6 25

7 0 KUDRET CİP 11-XX 26 1 25,75 26 3 25,25 20 9 17,75 72 13 68,75 330,206 13 13 118 250,707 17 17 596 390,916 32 32 246 442,409 7 7 38

8 0 AZRA KIRMIZIKAN 11-XX 27 3 26,25 25 5 23,75 23 6 21,50 75 14 71,50 337,911 10 10 93 253,461 16 16 559 406,084 20 20 171 436,799 8 8 47

9 0 EMİRHAN KAYAR 11-XX 26 3 25,25 25 3 24,25 25 5 23,75 76 11 73,25 342,966 7 7 79 247,952 18 18 623 422,924 13 13 115 432,980 9 9 50

10 0 KEREM TURUCALI 11-XX 25 5 23,75 26 4 25,00 24 6 22,50 75 15 71,25 337,553 11 11 95 239,689 24 24 719 420,868 15 15 121 427,251 10 10 58

11 0 İZEM YILDIRIM 11-XX 21 1 20,75 28 1 27,75 25 5 23,75 74 7 72,25 340,729 9 9 89 223,162 34 34 935 445,555 9 9 45 423,314 11 11 66

12 0 ELİF YILMAZ 11-XX 24 5 22,75 26 4 25,00 19 11 16,25 69 20 64,00 317,336 18 18 195 234,180 27 27 786 382,491 36 36 291 420,424 12 12 72

13 0 YAĞIZ KOCATÜRK 11-XX 24 6 22,50 25 4 24,00 23 7 21,25 72 17 67,75 327,950 15 15 128 232,803 28 28 803 403,137 23 23 187 412,702 13 13 87

14 0 EKREM EMİR UZUN 11-XX 19 1 18,75 28 2 27,50 21 9 18,75 68 12 65,00 320,678 16 16 179 212,144 43 43 1068 409,429 18 18 160 408,156 14 14 98

15 0 DURU ÇATMAZ 11-XX 24 6 22,50 24 4 23,00 24 5 22,75 72 15 68,25 329,392 14 14 122 232,803 28 28 803 407,837 19 19 165 406,686 15 15 99

16 0 ER ÖZCAN 11-XX 26 4 25,00 21 4 20,00 4 0 4,00 51 8 49,00 275,020 46 46 640 246,575 20 20 641 266,010 86 86 1016 405,705 16 16 104

17 0 DEFNE DEMİREL 11-XX 18 0 18,00 1 0 1,00 27 3 26,25 21 8 19,00 67 11 64,25 318,696 17 17 184 213,172 42 42 1057 401,954 24 24 195 395,516 17 17 138

18 0 MUAZZEZ CANAN HOŞ 11-XX 20 5 18,75 26 3 25,25 16 12 13,00 62 20 57,00 298,281 28 28 329 212,144 43 43 1068 359,651 51 51 424 394,620 18 18 143

19 0 MUHAMMED EFE AYGÜN 11-XX 22 7 20,25 24 2 23,50 20 9 17,75 66 18 61,50 310,757 19 19 254 220,407 36 36 960 378,585 39 39 311 394,333 19 19 145

20 0 HİDAYET MOLLA 11-XX 25 3 24,25 20 5 18,75 20 8 18,00 65 16 61,00 308,903 21 21 265 242,443 22 22 688 352,333 57 57 466 393,065 20 20 150

21 0 SALİH ATAYURT 11-XX 22 7 20,25 24 6 22,50 16 11 13,25 62 24 56,00 295,339 30 30 364 220,407 36 36 960 343,595 60 60 504 388,317 21 21 172

22 0 MERT GÖZÜTOK 11-XX 16 1 15,75 28 2 27,50 28 2 27,50 72 5 70,75 337,303 12 12 96 195,617 51 51 1275 466,580 4 4 15 387,675 22 22 175

23 0 BÜŞRA SARITOPRAK 11-XX 24 4 23,00 1 0 1,00 20 3 19,25 14 6 12,50 59 13 55,75 294,290 32 32 377 240,717 23 23 711 316,814 69 69 670 387,539 23 23 178

24 0 ALPEREN ATM 11-XX 26 4 25,00 33 6 31,50 18 5 16,75 77 15 73,25 342,117 8 8 83 424,840 1 1 3 221,036 94 94 1313 386,153 24 24 181

25 0 DORUK SÖNMEZ 11-XX 16 7 14,25 28 2 27,50 19 11 16,25 63 20 58,00 301,710 26 26 303 187,353 57 57 1366 395,415 28 28 226 377,435 25 25 215

26 0 ARAM DEMİRTUYİ 11-XX 23 5 21,75 19 1 18,75 14 9 11,75 56 15 52,25 284,706 37 37 487 228,671 31 31 862 308,141 71 71 739 375,997 26 26 223

27 0 DENİZ YILDIZ 11-XX 19 7 17,25 25 5 23,75 22 8 20,00 66 20 61,00 309,810 20 20 260 203,880 46 46 1176 394,010 29 29 231 375,356 27 27 229

28 0 AHMET CENGİZ MERT 11-XX 25 5 23,75 17 5 15,75 12 14 8,50 54 24 48,00 272,562 51 51 690 239,689 24 24 719 271,417 84 84 990 371,603 28 28 242

29 0 TÜRKER ASLAN 11-XX 23 6 21,50 17 4 16,00 16 11 13,25 56 21 50,75 280,632 41 41 545 227,294 32 32 881 301,566 73 73 790 357,747 29 29 301

30 0 İPEK CEREN ÖNAL 11-XX 21 7 19,25 20 7 18,25 23 5 21,75 64 19 59,25 304,784 25 25 284 214,898 41 41 1028 370,687 47 47 361 355,922 30 30 311
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 11. SINIF TİS 4. DENEME 119 119 197 2484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,0 5,2 10,72 6,1 3,9 5,11 12,3 4,5 11,17 10,4 6,8 8,68 40,8 20,5 35,68 230,790 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 12,0 3,5 11,11 2,2 1,0 1,99 19,2 4,3 18,11 15,6 7,6 13,66 49,0 16,5 44,87 264,440 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 0 SUDE KOLAK 11-XX 14 5 12,75 26 3 25,25 16 13 12,75 56 21 50,75 281,654 40 40 534 179,090 59 59 1415 358,230 52 52 434 353,658 31 31 323

32 0 EFE ASLAN 11-XX 25 5 23,75 27 12 24,00 14 5 12,75 66 22 60,50 306,910 22 22 271 374,092 3 3 35 195,172 98 98 1476 353,555 32 32 324

33 0 ATAKAN ARSLAN 11-XX 25 5 23,75 27 11 24,25 13 3 12,25 65 19 60,25 306,217 23 23 274 375,125 2 2 29 191,939 101 101 1510 350,547 33 33 339

34 0 11-XX 21 4 20,00 18 6 16,50 11 12 8,00 50 22 44,50 263,285 63 63 842 219,030 38 38 976 273,727 83 83 973 350,514 34 34 340

35 0 GÜLCE BALAKAN 11-XX 10 0 10,00 27 2 26,50 21 9 18,75 58 11 55,25 294,682 31 31 373 163,940 65 65 1517 401,443 25 25 197 342,404 35 35 380

36 0 BADE DİLA YILMAZ 11-XX 25 4 24,00 4 2 3,50 12 6 10,50 18 5 16,75 59 17 54,75 291,556 34 34 411 260,579 13 13 500 290,992 78 78 861 341,726 36 36 384

37 0 SAMET SARITOPRAK 11-XX 24 4 23,00 13 4 12,00 13 6 11,50 50 14 46,50 268,178 57 57 760 302,143 10 10 263 187,089 104 104 1550 340,915 37 37 392

38 0 ZEYNEP ADA BALKIR 11-XX 25 5 23,75 20 18 15,50 13 10 10,50 58 33 49,75 277,101 45 45 610 327,608 6 6 140 180,623 107 107 1589 340,019 38 38 397

39 0 ELİF ECE DEMİR 11-XX 24 6 22,50 19 17 14,75 13 6 11,50 56 29 48,75 274,476 49 49 652 315,000 8 8 196 187,089 104 104 1550 337,502 39 39 418

40 0 BERİL ATAMAN 11-XX 20 10 17,50 18 5 16,75 10 15 6,25 48 30 40,50 252,425 77 77 1034 205,258 45 45 1152 263,529 87 87 1034 334,951 40 40 444

41 0 POYRAZ AYDEMİR 11-XX 23 7 21,25 13 3 12,25 4 1 3,75 40 11 37,25 242,874 87 87 1208 225,916 33 33 908 217,217 96 96 1344 333,480 41 41 450

42 0 ROTİNDA TURHAN 11-XX 10 5 8,75 27 3 26,25 20 10 17,50 57 18 52,50 287,159 36 36 460 157,054 66 66 1552 395,759 27 27 224 332,366 42 42 456

43 0 ANIL AKÇAKOCA 11-XX 12 5 10,75 24 5 22,75 20 8 18,00 56 18 51,50 284,166 39 39 499 168,072 62 62 1486 373,539 43 43 342 324,964 43 43 497

44 0 OĞUZ ŞAHİN 11-XX 19 9 16,75 28 11 25,25 17 7 15,25 64 27 57,25 298,731 27 27 326 342,232 4 4 96 211,337 97 97 1375 320,806 44 44 528

45 0 ZEYNEP DENİZ 11-XX 13 2 12,50 20 3 19,25 19 5 17,75 52 10 49,50 278,403 43 43 576 177,713 61 61 1427 354,350 55 55 457 315,856 45 45 565

46 0 SEÇİL ESKİÇIRAK 11-XX 22 8 20,00 13 10 10,50 18 12 15,00 53 30 45,50 266,317 59 59 791 219,030 38 38 976 275,547 82 82 960 314,418 46 46 586

47 0 AYŞE BEGÜM SUCUKCU 11-XX 23 7 21,25 23 11 20,25 9 7 7,25 55 25 48,75 274,625 47 47 647 339,770 5 5 105 159,609 112 112 1719 303,400 47 47 679

48 0 YAĞIZ ALİ ATBAKAN 11-XX 14 5 12,75 17 3 16,25 17 7 15,25 48 15 44,25 263,722 62 62 837 179,090 59 59 1415 317,107 67 67 665 299,514 48 48 701

49 0 ELİF SAADET YAVUZ 11-XX 11 1 10,75 20 6 18,50 21 9 18,75 52 16 48,00 274,489 48 48 651 168,072 62 62 1486 354,275 56 56 458 299,396 49 49 705

50 0 EMİRHAN KAVAK 11-XX 22 6 20,50 8 3 7,25 12 9 9,75 42 18 37,50 243,879 85 85 1180 221,785 35 35 945 219,182 95 95 1332 298,280 50 50 716

51 0 SUDE İŞÇİ 11-XX 7 3 6,25 24 4 23,00 22 8 20,00 53 15 49,25 278,537 42 42 573 143,281 70 70 1623 392,201 31 31 242 295,747 51 51 734

52 0 DEMİR DEMİRCAN 11-XX 30 0 30,00 29 1 28,75 59 1 58,75 305,948 24 24 276 108,850 76 76 1817 491,373 1 1 2 295,190 52 52 737

53 0 EMİR ARDA ÖZKAN 11-XX 17 10 14,50 14 2 13,50 12 11 9,25 43 23 37,25 243,881 84 84 1179 188,731 56 56 1352 263,283 88 88 1038 294,918 53 53 745

54 0 UMUTCAN ÖZTÜRK 11-XX 17 11 14,25 15 5 13,75 16 7 14,25 48 23 42,25 257,961 66 66 937 187,353 57 57 1366 291,282 77 77 859 294,715 54 54 752

55 0 ZEYNEP ER 11-XX 16 1 15,75 13 5 11,75 21 5 19,75 50 11 47,25 271,851 52 52 710 195,617 51 51 1275 316,923 68 68 667 292,923 55 55 770

56 0 DORUK AKYAY 11-XX 6 2 5,50 24 3 23,25 22 7 20,25 52 12 49,00 277,942 44 44 592 139,150 72 72 1645 393,316 30 30 233 292,131 56 56 774

57 0 ATAY AKSOY 11-XX 8 2 7,50 22 5 20,75 15 12 12,00 45 19 40,25 253,135 74 74 1023 150,168 68 68 1581 325,275 62 62 612 290,745 57 57 786

58 0 ŞEVVAL DEYİRMENCİ 11-XX 22 4 21,00 4 0 4,00 7 7 5,25 1 5 -0,25 34 16 30,00 222,652 97 97 1559 245,179 21 21 663 144,424 113 113 1827 289,661 58 58 798

59 0 ÖMER ÖZASLAN 11-XX 19 9 16,75 11 4 10,00 5 13 1,75 35 26 28,50 219,072 103 103 1626 201,126 48 48 1197 191,257 102 102 1517 289,222 59 59 802

60 0 RÜZGAR ARIKAN 11-XX 29 1 28,75 19 7 17,25 48 8 46,00 270,166 54 54 733 108,850 76 76 1817 411,616 17 17 152 287,670 60 60 819
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 11. SINIF TİS 4. DENEME 119 119 197 2484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,0 5,2 10,72 6,1 3,9 5,11 12,3 4,5 11,17 10,4 6,8 8,68 40,8 20,5 35,68 230,790 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 12,0 3,5 11,11 2,2 1,0 1,99 19,2 4,3 18,11 15,6 7,6 13,66 49,0 16,5 44,87 264,440 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

61 0 AYSİMA ORHAN 11-XX 19 9 16,75 10 2 9,50 7 15 3,25 36 26 29,50 221,901 98 98 1573 201,126 48 48 1197 193,692 99 99 1490 286,214 61 61 844

62 0 KAĞAN DURAN 11-XX 7 1 6,75 22 5 20,75 21 7 19,25 50 13 46,75 271,517 53 53 716 146,036 69 69 1601 370,956 46 46 359 285,624 62 62 847

63 0 İDİL CANGÜL 11-XX 22 8 20,00 8 11 5,25 16 14 12,50 46 33 37,75 244,733 82 82 1165 219,030 38 38 976 230,425 93 93 1252 282,834 63 63 868

64 0 YİĞİT EFE YILDIZ 11-XX 28 1 27,75 27 2 26,50 55 3 54,25 293,386 33 33 385 108,850 76 76 1817 462,913 5 5 17 281,654 64 64 879

65 0 ETKA TURGUT 11-XX 28 1 27,75 18 12 15,00 46 13 42,75 261,071 64 64 887 108,850 76 76 1817 388,002 34 34 260 281,654 64 64 879

66 0 MİNA DEDELER 11-XX 18 12 15,00 13 10 10,50 18 12 15,00 49 34 40,50 253,047 75 75 1029 191,485 53 53 1313 275,748 81 81 958 280,283 66 66 899

67 0 ÖMER ÖZGÜRBÜZ 11-XX 28 2 27,50 28 2 27,50 56 4 55,00 295,503 29 29 358 108,850 76 76 1817 466,781 3 3 14 280,150 67 67 900

68 0 EGE BOSTANCI 11-XX 3 2 2,50 25 2 24,50 19 7 17,25 47 11 44,25 265,016 60 60 815 122,623 75 75 1740 382,615 35 35 290 279,170 68 68 925

69 0 ZAFER ALİ YETİM 11-XX 19 8 17,00 23 6 21,50 10 9 7,75 52 23 46,25 268,198 55 55 758 326,151 7 7 147 162,842 111 111 1702 277,393 69 69 940

70 0 TOLUNAY TOLUN 11-XX 27 1 26,75 25 3 24,25 52 4 51,00 284,290 38 38 495 108,850 76 76 1817 442,236 11 11 61 275,638 70 70 951

71 0 DENİZ KUZEY TEKE 11-XX 27 2 26,50 27 3 26,25 54 5 52,75 289,217 35 35 435 108,850 76 76 1817 451,889 7 7 38 274,134 71 71 967

72 0 METİN TEZCAN 11-XX 27 2 26,50 22 4 21,00 49 6 47,50 274,465 50 50 654 108,850 76 76 1817 421,027 14 14 120 274,134 71 71 967

73 0 EGE GÜN 11-XX 27 3 26,25 21 8 19,00 48 11 45,25 268,151 58 58 762 108,850 76 76 1817 404,391 22 22 180 272,630 73 73 986

74 0 AHMET DEMİRCİ 11-XX 27 3 26,25 20 10 17,50 47 13 43,75 263,936 61 61 829 108,850 76 76 1817 395,960 26 26 222 272,630 73 73 986

75 0 METİN ÖKSÜZOĞLU 11-XX 26 1 25,75 17 7 15,25 43 8 41,00 256,227 70 70 971 108,850 76 76 1817 376,894 41 41 325 269,622 75 75 1033

76 0 AYŞEGÜL BÖRKLÜ 11-XX 26 2 25,50 15 11 12,25 41 13 37,75 247,104 81 81 1131 108,850 76 76 1817 357,973 53 53 435 268,118 76 76 1049

77 0 YAĞIZ KARA 11-XX 26 3 25,25 22 8 20,00 48 11 45,25 268,188 56 56 759 108,850 76 76 1817 405,430 21 21 176 266,614 77 77 1060

78 0 ÖZGÜR ŞENSES 11-XX 25 3 24,25 18 5 16,75 43 8 41,00 256,283 69 69 969 108,850 76 76 1817 378,460 40 40 313 260,598 78 78 1133

79 0 YUSUF ÖZYİĞEN 11-XX 2 16 -2,00 27 3 26,25 19 8 17,00 48 27 41,25 257,223 67 67 947 97,832 119 119 2461 390,788 33 33 247 258,976 79 79 1157

80 0 SEVGİ SU KAYA 11-XX 24 2 23,50 15 10 12,50 39 12 36,00 242,261 88 88 1214 108,850 76 76 1817 346,302 59 59 492 256,086 80 80 1200

81 0 EMRE KÖKTÜRK 11-XX 24 3 23,25 20 6 18,50 44 9 41,75 258,427 65 65 933 108,850 76 76 1817 379,266 38 38 303 254,582 81 81 1212

82 0 HÜSEYİN YILDIZ 11-XX 18 8 16,00 6 4 5,00 10 13 6,75 34 25 27,75 217,267 104 104 1647 196,994 50 50 1256 188,470 103 103 1542 254,022 82 82 1217

83 0 OZAN YILDIRIM 11-XX 24 4 23,00 16 9 13,75 40 13 36,75 244,387 83 83 1171 108,850 76 76 1817 352,224 58 58 468 253,078 83 83 1226

84 0 ADA YALINCAK 11-XX 23 1 22,75 20 7 18,25 43 8 41,00 256,338 68 68 965 108,850 76 76 1817 382,055 37 37 292 251,574 84 84 1246

85 0 KEREM EFE BAŞ 11-XX 24 5 22,75 20 8 18,00 44 13 40,75 255,636 72 72 979 108,850 76 76 1817 372,582 44 44 346 251,574 84 84 1246

86 0 EBĞDKG  CINĞ CEĞ* 11-XX 19 5 17,75 21 10 18,50 2 3 1,25 42 18 37,50 243,845 86 86 1182 312,867 9 9 213 120,813 117 117 2062 243,409 86 86 1340

87 0 DENİZ AKAR 11-XX 18 10 15,50 12 10 9,50 5 5 3,75 35 25 28,75 219,849 102 102 1610 246,734 19 19 640 136,978 114 114 1896 243,089 87 87 1341

88 0 TARIK NECİP ÇİFTÇİ 11-XX 23 7 21,25 21 9 18,75 44 16 40,00 253,584 73 73 1016 108,850 76 76 1817 372,258 45 45 349 242,550 88 88 1348

89 0 TANER 11-XX 23 7 21,25 19 10 16,50 42 17 37,75 247,261 80 80 1129 108,850 76 76 1817 355,208 54 54 451 242,550 88 88 1348

90 0 HAVİN ULUÇAY 11-XX 18 7 16,25 1 1 0,75 4 5 2,75 9 7 7,25 32 20 27,00 215,176 105 105 1680 201,846 47 47 1190 179,988 108 108 1593 242,193 90 90 1365

                                                3 / 5



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 11. SINIF TİS 4. DENEME 119 119 197 2484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,0 5,2 10,72 6,1 3,9 5,11 12,3 4,5 11,17 10,4 6,8 8,68 40,8 20,5 35,68 230,790 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 12,0 3,5 11,11 2,2 1,0 1,99 19,2 4,3 18,11 15,6 7,6 13,66 49,0 16,5 44,87 264,440 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

91 0 ARDA TOK 11-XX 22 5 20,75 22 8 20,00 44 13 40,75 255,710 71 71 975 108,850 76 76 1817 375,931 42 42 329 239,542 91 91 1388

92 0 ELVİN ŞİMŞEK 11-XX 22 5 20,75 20 7 18,25 42 12 39,00 250,792 78 78 1068 108,850 76 76 1817 366,284 49 49 387 239,542 91 91 1388

93 0 GİZEM MIHLAYANLAR 11-XX 21 2 20,50 21 7 19,25 42 9 39,75 252,909 76 76 1032 108,850 76 76 1817 370,555 48 48 362 238,038 93 93 1410

94 0 ÇIN*  ERDOĞAN 11-XX 22 6 20,50 17 9 14,75 39 15 35,25 240,264 89 89 1257 108,850 76 76 1817 339,295 61 61 529 238,038 93 93 1410

95 0 UMUT BARAN ALMAZ 11-XX 21 5 19,75 15 10 12,50 36 15 32,25 231,862 92 92 1388 108,850 76 76 1817 322,256 63 63 629 233,526 95 95 1471

96 0 TÜRKAN DORUK 11-XX 21 6 19,50 12 13 8,75 33 19 28,25 220,631 99 99 1592 108,850 76 76 1817 295,061 75 75 831 232,022 96 96 1493

97 0 GALİP MERT ÇAKIR 11-XX 4 0 4,00 16 5 14,75 12 10 9,50 32 15 28,25 220,183 100 100 1597 130,886 74 74 1684 268,589 85 85 1005 230,754 97 97 1508

98 0 BERRA NAZLI AKKIN 11-XX 20 7 18,25 16 12 13,00 36 19 31,25 229,107 94 94 1444 108,850 76 76 1817 314,894 70 70 688 224,502 98 98 1581

99 0 BERTUĞ KAMBER 11-XX 20 8 18,00 22 6 20,50 42 14 38,50 249,489 79 79 1091 108,850 76 76 1817 362,816 50 50 407 222,998 99 99 1597

100 0 ZEYNEP KARACASU 11-XX 18 3 17,25 17 7 15,25 35 10 32,50 232,657 91 91 1374 108,850 76 76 1817 321,933 64 64 632 218,486 100 100 1643

101 0 BARBAROS GÜNAYDIN 11-XX 19 7 17,25 17 11 14,25 36 18 31,50 229,847 93 93 1424 108,850 76 76 1817 318,473 66 66 656 218,486 100 100 1643

102 0 DEMİR TÜRKAN 11-XX 18 3 17,25 14 5 12,75 32 8 30,00 225,632 95 95 1512 108,850 76 76 1817 304,655 72 72 760 218,486 100 100 1643

103 0 YİĞİT TALAT YETKİN 11-XX 18 6 16,50 18 8 16,00 36 14 32,50 232,685 90 90 1371 108,850 76 76 1817 321,062 65 65 639 213,974 103 103 1703

104 0 YUSUF ÖZÇELİK 11-XX 17 2 16,50 12 12 9,00 29 14 25,50 213,015 107 107 1725 108,850 76 76 1817 280,187 80 80 927 213,974 103 103 1703

105 0 YUSUF ARAS 11-XX 11 5 9,75 1 0 1,00 6 10 3,50 9 15 5,25 27 30 19,50 195,078 110 110 1976 167,723 64 64 1493 166,411 110 110 1679 202,329 105 105 1826

106 0 DEMİR PALABIYIK 11-XX 16 7 14,25 17 13 13,75 33 20 28,00 220,123 101 101 1600 108,850 76 76 1817 293,804 76 76 842 200,438 106 106 1845

107 0 ALİ Ö KIRCI 11-XX 16 7 14,25 15 13 11,75 31 20 26,00 214,503 106 106 1691 108,850 76 76 1817 283,139 79 79 909 200,438 106 106 1845

108 0 EMİR KENAN AYTAÇ 11-XX 14 10 11,50 3 0 3,00 2 4 1,00 10 12 7,00 29 26 22,50 203,253 108 108 1870 188,824 55 55 1351 167,273 109 109 1671 199,237 108 108 1863

109 0 EGEMEN ELBELİ 11-XX 15 9 12,75 19 11 16,25 34 20 29,00 222,988 96 96 1552 108,850 76 76 1817 298,723 74 74 803 191,414 109 109 1941

110 0 DEMİR DEMİR İ 11-XX 13 3 12,25 10 15 6,25 23 18 18,50 193,502 112 112 2000 108,850 76 76 1817 232,367 91 91 1234 188,406 110 110 1961

111 0 MİRZA DUYGULU 11-XX 5 1 4,75 8 6 6,50 8 12 5,00 21 19 16,25 186,651 114 114 2069 135,018 73 73 1663 187,083 106 106 1553 186,242 111 111 1978

112 0 NAZ AYAZ 11-XX 13 7 11,25 13 13 9,75 26 20 21,00 200,564 109 109 1908 108,850 76 76 1817 250,098 89 89 1124 182,390 112 112 2009

113 0 BERİL ÖZÇER İ 11-XX 13 9 10,75 11 11 8,25 24 20 19,00 194,962 111 111 1980 108,850 76 76 1817 239,266 90 90 1192 179,382 113 113 2034

114 0 DERİN AKSU 11-XX 13 17 8,75 6 0 6,00 2 6 0,50 21 23 15,25 183,217 115 115 2100 190,237 54 54 1332 115,963 118 118 2127 177,454 114 114 2057

115 0 ZEHRA KANAT 11-XX 11 4 10,00 6 16 2,00 17 20 12,00 175,320 116 116 2166 108,850 76 76 1817 192,897 100 100 1502 174,870 115 115 2068

116 0 AHSEN YILDIZ 11-XX 8 7 6,25 5 10 2,50 3 11 0,25 16 28 9,00 166,193 118 118 2215 143,281 70 70 1623 132,547 116 116 1938 172,419 116 116 2081

117 0 ENES YAVUZ 11-XX 12 17 7,75 1 2 0,50 4 5 2,75 17 24 11,00 171,653 117 117 2182 151,545 67 67 1576 134,032 115 115 1928 170,627 117 117 2093

118 0 E 11-XX 0 2 -0,50 7 2 6,50 13 6 11,50 20 10 17,50 190,983 113 113 2020 106,096 117 117 2434 231,870 92 92 1244 150,401 118 118 2190

119 0 ILGIN DURGUT 11-XX 1 7 -0,75 4 15 0,25 3 21 -2,25 8 43 -2,75 104,718 118 118 2441 98,308 119 119 2462 111,094 119 119 2436
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 11. SINIF TİS 4. DENEME 119 119 197 2484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,0 5,2 10,72 6,1 3,9 5,11 12,3 4,5 11,17 10,4 6,8 8,68 40,8 20,5 35,68 230,790 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 12,0 3,5 11,11 2,2 1,0 1,99 19,2 4,3 18,11 15,6 7,6 13,66 49,0 16,5 44,87 264,440 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 11. SINIF TİS 4. DENEME 119 119 197 2484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,0 5,2 10,72 6,1 3,9 5,11 12,3 4,5 11,17 10,4 6,8 8,68 40,8 20,5 35,68 230,790 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 12,0 3,5 11,11 2,2 1,0 1,99 19,2 4,3 18,11 15,6 7,6 13,66 49,0 16,5 44,87 264,440 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 ABDULKADİR KUZGUN 11-XX 28 1 27,75 27 3 26,25 26 3 25,25 81 7 79,25 359,362 1 1 41 261,725 11 11 493 446,008 8 8 43 462,079 1 1 8

2 0 BUKET BOZKONT 11-XX 27 2 26,50 27 1 26,75 25 2 24,50 79 5 77,75 355,324 2 2 50 254,839 14 14 545 443,457 10 10 58 456,554 4 4 16

3 0 ROZA ASLAN 11-XX 24 6 22,50 30 0 30,00 26 4 25,00 80 10 77,50 355,125 3 3 51 232,803 28 28 803 468,530 2 2 9 448,798 6 6 25

4 0 AZRA ALTINOVA 11-XX 25 5 23,75 29 1 28,75 26 4 25,00 80 10 77,50 354,976 4 4 52 239,689 24 24 719 460,649 6 6 20 449,811 5 5 22

5 0 İDİL T 11-XX 27 2 26,50 28 2 27,50 23 6 21,50 78 10 75,50 348,974 5 5 63 254,839 14 14 545 431,145 12 12 82 461,066 2 2 9

6 0 ECRİN DAMLA ZEHİR 11-XX 28 1 27,75 26 2 25,50 22 3 21,25 76 6 74,50 346,043 6 6 70 261,725 11 11 493 414,664 16 16 142 457,567 3 3 15

7 0 EMİRHAN KAYAR 11-XX 26 3 25,25 25 3 24,25 25 5 23,75 76 11 73,25 342,966 7 7 79 247,952 18 18 623 422,924 13 13 115 432,980 9 9 50

8 0 ALPEREN ATM 11-XX 26 4 25,00 33 6 31,50 18 5 16,75 77 15 73,25 342,117 8 8 83 424,840 1 1 3 221,036 94 94 1313 386,153 24 24 181

9 0 İZEM YILDIRIM 11-XX 21 1 20,75 28 1 27,75 25 5 23,75 74 7 72,25 340,729 9 9 89 223,162 34 34 935 445,555 9 9 45 423,314 11 11 66

10 0 AZRA KIRMIZIKAN 11-XX 27 3 26,25 25 5 23,75 23 6 21,50 75 14 71,50 337,911 10 10 93 253,461 16 16 559 406,084 20 20 171 436,799 8 8 47

11 0 KEREM TURUCALI 11-XX 25 5 23,75 26 4 25,00 24 6 22,50 75 15 71,25 337,553 11 11 95 239,689 24 24 719 420,868 15 15 121 427,251 10 10 58

12 0 MERT GÖZÜTOK 11-XX 16 1 15,75 28 2 27,50 28 2 27,50 72 5 70,75 337,303 12 12 96 195,617 51 51 1275 466,580 4 4 15 387,675 22 22 175

13 0 KUDRET CİP 11-XX 26 1 25,75 26 3 25,25 20 9 17,75 72 13 68,75 330,206 13 13 118 250,707 17 17 596 390,916 32 32 246 442,409 7 7 38

14 0 DURU ÇATMAZ 11-XX 24 6 22,50 24 4 23,00 24 5 22,75 72 15 68,25 329,392 14 14 122 232,803 28 28 803 407,837 19 19 165 406,686 15 15 99

15 0 YAĞIZ KOCATÜRK 11-XX 24 6 22,50 25 4 24,00 23 7 21,25 72 17 67,75 327,950 15 15 128 232,803 28 28 803 403,137 23 23 187 412,702 13 13 87

16 0 EKREM EMİR UZUN 11-XX 19 1 18,75 28 2 27,50 21 9 18,75 68 12 65,00 320,678 16 16 179 212,144 43 43 1068 409,429 18 18 160 408,156 14 14 98

17 0 DEFNE DEMİREL 11-XX 18 0 18,00 1 0 1,00 27 3 26,25 21 8 19,00 67 11 64,25 318,696 17 17 184 213,172 42 42 1057 401,954 24 24 195 395,516 17 17 138

18 0 ELİF YILMAZ 11-XX 24 5 22,75 26 4 25,00 19 11 16,25 69 20 64,00 317,336 18 18 195 234,180 27 27 786 382,491 36 36 291 420,424 12 12 72

19 0 MUHAMMED EFE AYGÜN 11-XX 22 7 20,25 24 2 23,50 20 9 17,75 66 18 61,50 310,757 19 19 254 220,407 36 36 960 378,585 39 39 311 394,333 19 19 145

20 0 DENİZ YILDIZ 11-XX 19 7 17,25 25 5 23,75 22 8 20,00 66 20 61,00 309,810 20 20 260 203,880 46 46 1176 394,010 29 29 231 375,356 27 27 229

21 0 HİDAYET MOLLA 11-XX 25 3 24,25 20 5 18,75 20 8 18,00 65 16 61,00 308,903 21 21 265 242,443 22 22 688 352,333 57 57 466 393,065 20 20 150

22 0 EFE ASLAN 11-XX 25 5 23,75 27 12 24,00 14 5 12,75 66 22 60,50 306,910 22 22 271 374,092 3 3 35 195,172 98 98 1476 353,555 32 32 324

23 0 ATAKAN ARSLAN 11-XX 25 5 23,75 27 11 24,25 13 3 12,25 65 19 60,25 306,217 23 23 274 375,125 2 2 29 191,939 101 101 1510 350,547 33 33 339

24 0 DEMİR DEMİRCAN 11-XX 30 0 30,00 29 1 28,75 59 1 58,75 305,948 24 24 276 108,850 76 76 1817 491,373 1 1 2 295,190 52 52 737

25 0 İPEK CEREN ÖNAL 11-XX 21 7 19,25 20 7 18,25 23 5 21,75 64 19 59,25 304,784 25 25 284 214,898 41 41 1028 370,687 47 47 361 355,922 30 30 311

26 0 DORUK SÖNMEZ 11-XX 16 7 14,25 28 2 27,50 19 11 16,25 63 20 58,00 301,710 26 26 303 187,353 57 57 1366 395,415 28 28 226 377,435 25 25 215

27 0 OĞUZ ŞAHİN 11-XX 19 9 16,75 28 11 25,25 17 7 15,25 64 27 57,25 298,731 27 27 326 342,232 4 4 96 211,337 97 97 1375 320,806 44 44 528

28 0 MUAZZEZ CANAN HOŞ 11-XX 20 5 18,75 26 3 25,25 16 12 13,00 62 20 57,00 298,281 28 28 329 212,144 43 43 1068 359,651 51 51 424 394,620 18 18 143

29 0 ÖMER ÖZGÜRBÜZ 11-XX 28 2 27,50 28 2 27,50 56 4 55,00 295,503 29 29 358 108,850 76 76 1817 466,781 3 3 14 280,150 67 67 900

30 0 SALİH ATAYURT 11-XX 22 7 20,25 24 6 22,50 16 11 13,25 62 24 56,00 295,339 30 30 364 220,407 36 36 960 343,595 60 60 504 388,317 21 21 172
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 11. SINIF TİS 4. DENEME 119 119 197 2484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,0 5,2 10,72 6,1 3,9 5,11 12,3 4,5 11,17 10,4 6,8 8,68 40,8 20,5 35,68 230,790 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 12,0 3,5 11,11 2,2 1,0 1,99 19,2 4,3 18,11 15,6 7,6 13,66 49,0 16,5 44,87 264,440 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 0 GÜLCE BALAKAN 11-XX 10 0 10,00 27 2 26,50 21 9 18,75 58 11 55,25 294,682 31 31 373 163,940 65 65 1517 401,443 25 25 197 342,404 35 35 380

32 0 BÜŞRA SARITOPRAK 11-XX 24 4 23,00 1 0 1,00 20 3 19,25 14 6 12,50 59 13 55,75 294,290 32 32 377 240,717 23 23 711 316,814 69 69 670 387,539 23 23 178

33 0 YİĞİT EFE YILDIZ 11-XX 28 1 27,75 27 2 26,50 55 3 54,25 293,386 33 33 385 108,850 76 76 1817 462,913 5 5 17 281,654 64 64 879

34 0 BADE DİLA YILMAZ 11-XX 25 4 24,00 4 2 3,50 12 6 10,50 18 5 16,75 59 17 54,75 291,556 34 34 411 260,579 13 13 500 290,992 78 78 861 341,726 36 36 384

35 0 DENİZ KUZEY TEKE 11-XX 27 2 26,50 27 3 26,25 54 5 52,75 289,217 35 35 435 108,850 76 76 1817 451,889 7 7 38 274,134 71 71 967

36 0 ROTİNDA TURHAN 11-XX 10 5 8,75 27 3 26,25 20 10 17,50 57 18 52,50 287,159 36 36 460 157,054 66 66 1552 395,759 27 27 224 332,366 42 42 456

37 0 ARAM DEMİRTUYİ 11-XX 23 5 21,75 19 1 18,75 14 9 11,75 56 15 52,25 284,706 37 37 487 228,671 31 31 862 308,141 71 71 739 375,997 26 26 223

38 0 TOLUNAY TOLUN 11-XX 27 1 26,75 25 3 24,25 52 4 51,00 284,290 38 38 495 108,850 76 76 1817 442,236 11 11 61 275,638 70 70 951

39 0 ANIL AKÇAKOCA 11-XX 12 5 10,75 24 5 22,75 20 8 18,00 56 18 51,50 284,166 39 39 499 168,072 62 62 1486 373,539 43 43 342 324,964 43 43 497

40 0 SUDE KOLAK 11-XX 14 5 12,75 26 3 25,25 16 13 12,75 56 21 50,75 281,654 40 40 534 179,090 59 59 1415 358,230 52 52 434 353,658 31 31 323

41 0 TÜRKER ASLAN 11-XX 23 6 21,50 17 4 16,00 16 11 13,25 56 21 50,75 280,632 41 41 545 227,294 32 32 881 301,566 73 73 790 357,747 29 29 301

42 0 SUDE İŞÇİ 11-XX 7 3 6,25 24 4 23,00 22 8 20,00 53 15 49,25 278,537 42 42 573 143,281 70 70 1623 392,201 31 31 242 295,747 51 51 734

43 0 ZEYNEP DENİZ 11-XX 13 2 12,50 20 3 19,25 19 5 17,75 52 10 49,50 278,403 43 43 576 177,713 61 61 1427 354,350 55 55 457 315,856 45 45 565

44 0 DORUK AKYAY 11-XX 6 2 5,50 24 3 23,25 22 7 20,25 52 12 49,00 277,942 44 44 592 139,150 72 72 1645 393,316 30 30 233 292,131 56 56 774

45 0 ZEYNEP ADA BALKIR 11-XX 25 5 23,75 20 18 15,50 13 10 10,50 58 33 49,75 277,101 45 45 610 327,608 6 6 140 180,623 107 107 1589 340,019 38 38 397

46 0 ER ÖZCAN 11-XX 26 4 25,00 21 4 20,00 4 0 4,00 51 8 49,00 275,020 46 46 640 246,575 20 20 641 266,010 86 86 1016 405,705 16 16 104

47 0 AYŞE BEGÜM SUCUKCU 11-XX 23 7 21,25 23 11 20,25 9 7 7,25 55 25 48,75 274,625 47 47 647 339,770 5 5 105 159,609 112 112 1719 303,400 47 47 679

48 0 ELİF SAADET YAVUZ 11-XX 11 1 10,75 20 6 18,50 21 9 18,75 52 16 48,00 274,489 48 48 651 168,072 62 62 1486 354,275 56 56 458 299,396 49 49 705

49 0 ELİF ECE DEMİR 11-XX 24 6 22,50 19 17 14,75 13 6 11,50 56 29 48,75 274,476 49 49 652 315,000 8 8 196 187,089 104 104 1550 337,502 39 39 418

50 0 METİN TEZCAN 11-XX 27 2 26,50 22 4 21,00 49 6 47,50 274,465 50 50 654 108,850 76 76 1817 421,027 14 14 120 274,134 71 71 967

51 0 AHMET CENGİZ MERT 11-XX 25 5 23,75 17 5 15,75 12 14 8,50 54 24 48,00 272,562 51 51 690 239,689 24 24 719 271,417 84 84 990 371,603 28 28 242

52 0 ZEYNEP ER 11-XX 16 1 15,75 13 5 11,75 21 5 19,75 50 11 47,25 271,851 52 52 710 195,617 51 51 1275 316,923 68 68 667 292,923 55 55 770

53 0 KAĞAN DURAN 11-XX 7 1 6,75 22 5 20,75 21 7 19,25 50 13 46,75 271,517 53 53 716 146,036 69 69 1601 370,956 46 46 359 285,624 62 62 847

54 0 RÜZGAR ARIKAN 11-XX 29 1 28,75 19 7 17,25 48 8 46,00 270,166 54 54 733 108,850 76 76 1817 411,616 17 17 152 287,670 60 60 819

55 0 ZAFER ALİ YETİM 11-XX 19 8 17,00 23 6 21,50 10 9 7,75 52 23 46,25 268,198 55 55 758 326,151 7 7 147 162,842 111 111 1702 277,393 69 69 940

56 0 YAĞIZ KARA 11-XX 26 3 25,25 22 8 20,00 48 11 45,25 268,188 56 56 759 108,850 76 76 1817 405,430 21 21 176 266,614 77 77 1060

57 0 SAMET SARITOPRAK 11-XX 24 4 23,00 13 4 12,00 13 6 11,50 50 14 46,50 268,178 57 57 760 302,143 10 10 263 187,089 104 104 1550 340,915 37 37 392

58 0 EGE GÜN 11-XX 27 3 26,25 21 8 19,00 48 11 45,25 268,151 58 58 762 108,850 76 76 1817 404,391 22 22 180 272,630 73 73 986

59 0 SEÇİL ESKİÇIRAK 11-XX 22 8 20,00 13 10 10,50 18 12 15,00 53 30 45,50 266,317 59 59 791 219,030 38 38 976 275,547 82 82 960 314,418 46 46 586

60 0 EGE BOSTANCI 11-XX 3 2 2,50 25 2 24,50 19 7 17,25 47 11 44,25 265,016 60 60 815 122,623 75 75 1740 382,615 35 35 290 279,170 68 68 925
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 11. SINIF TİS 4. DENEME 119 119 197 2484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,0 5,2 10,72 6,1 3,9 5,11 12,3 4,5 11,17 10,4 6,8 8,68 40,8 20,5 35,68 230,790 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 12,0 3,5 11,11 2,2 1,0 1,99 19,2 4,3 18,11 15,6 7,6 13,66 49,0 16,5 44,87 264,440 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

61 0 AHMET DEMİRCİ 11-XX 27 3 26,25 20 10 17,50 47 13 43,75 263,936 61 61 829 108,850 76 76 1817 395,960 26 26 222 272,630 73 73 986

62 0 YAĞIZ ALİ ATBAKAN 11-XX 14 5 12,75 17 3 16,25 17 7 15,25 48 15 44,25 263,722 62 62 837 179,090 59 59 1415 317,107 67 67 665 299,514 48 48 701

63 0 11-XX 21 4 20,00 18 6 16,50 11 12 8,00 50 22 44,50 263,285 63 63 842 219,030 38 38 976 273,727 83 83 973 350,514 34 34 340

64 0 ETKA TURGUT 11-XX 28 1 27,75 18 12 15,00 46 13 42,75 261,071 64 64 887 108,850 76 76 1817 388,002 34 34 260 281,654 64 64 879

65 0 EMRE KÖKTÜRK 11-XX 24 3 23,25 20 6 18,50 44 9 41,75 258,427 65 65 933 108,850 76 76 1817 379,266 38 38 303 254,582 81 81 1212

66 0 UMUTCAN ÖZTÜRK 11-XX 17 11 14,25 15 5 13,75 16 7 14,25 48 23 42,25 257,961 66 66 937 187,353 57 57 1366 291,282 77 77 859 294,715 54 54 752

67 0 YUSUF ÖZYİĞEN 11-XX 2 16 -2,00 27 3 26,25 19 8 17,00 48 27 41,25 257,223 67 67 947 97,832 119 119 2461 390,788 33 33 247 258,976 79 79 1157

68 0 ADA YALINCAK 11-XX 23 1 22,75 20 7 18,25 43 8 41,00 256,338 68 68 965 108,850 76 76 1817 382,055 37 37 292 251,574 84 84 1246

69 0 ÖZGÜR ŞENSES 11-XX 25 3 24,25 18 5 16,75 43 8 41,00 256,283 69 69 969 108,850 76 76 1817 378,460 40 40 313 260,598 78 78 1133

70 0 METİN ÖKSÜZOĞLU 11-XX 26 1 25,75 17 7 15,25 43 8 41,00 256,227 70 70 971 108,850 76 76 1817 376,894 41 41 325 269,622 75 75 1033

71 0 ARDA TOK 11-XX 22 5 20,75 22 8 20,00 44 13 40,75 255,710 71 71 975 108,850 76 76 1817 375,931 42 42 329 239,542 91 91 1388

72 0 KEREM EFE BAŞ 11-XX 24 5 22,75 20 8 18,00 44 13 40,75 255,636 72 72 979 108,850 76 76 1817 372,582 44 44 346 251,574 84 84 1246

73 0 TARIK NECİP ÇİFTÇİ 11-XX 23 7 21,25 21 9 18,75 44 16 40,00 253,584 73 73 1016 108,850 76 76 1817 372,258 45 45 349 242,550 88 88 1348

74 0 ATAY AKSOY 11-XX 8 2 7,50 22 5 20,75 15 12 12,00 45 19 40,25 253,135 74 74 1023 150,168 68 68 1581 325,275 62 62 612 290,745 57 57 786

75 0 MİNA DEDELER 11-XX 18 12 15,00 13 10 10,50 18 12 15,00 49 34 40,50 253,047 75 75 1029 191,485 53 53 1313 275,748 81 81 958 280,283 66 66 899

76 0 GİZEM MIHLAYANLAR 11-XX 21 2 20,50 21 7 19,25 42 9 39,75 252,909 76 76 1032 108,850 76 76 1817 370,555 48 48 362 238,038 93 93 1410

77 0 BERİL ATAMAN 11-XX 20 10 17,50 18 5 16,75 10 15 6,25 48 30 40,50 252,425 77 77 1034 205,258 45 45 1152 263,529 87 87 1034 334,951 40 40 444

78 0 ELVİN ŞİMŞEK 11-XX 22 5 20,75 20 7 18,25 42 12 39,00 250,792 78 78 1068 108,850 76 76 1817 366,284 49 49 387 239,542 91 91 1388

79 0 BERTUĞ KAMBER 11-XX 20 8 18,00 22 6 20,50 42 14 38,50 249,489 79 79 1091 108,850 76 76 1817 362,816 50 50 407 222,998 99 99 1597

80 0 TANER 11-XX 23 7 21,25 19 10 16,50 42 17 37,75 247,261 80 80 1129 108,850 76 76 1817 355,208 54 54 451 242,550 88 88 1348

81 0 AYŞEGÜL BÖRKLÜ 11-XX 26 2 25,50 15 11 12,25 41 13 37,75 247,104 81 81 1131 108,850 76 76 1817 357,973 53 53 435 268,118 76 76 1049

82 0 İDİL CANGÜL 11-XX 22 8 20,00 8 11 5,25 16 14 12,50 46 33 37,75 244,733 82 82 1165 219,030 38 38 976 230,425 93 93 1252 282,834 63 63 868

83 0 OZAN YILDIRIM 11-XX 24 4 23,00 16 9 13,75 40 13 36,75 244,387 83 83 1171 108,850 76 76 1817 352,224 58 58 468 253,078 83 83 1226

84 0 EMİR ARDA ÖZKAN 11-XX 17 10 14,50 14 2 13,50 12 11 9,25 43 23 37,25 243,881 84 84 1179 188,731 56 56 1352 263,283 88 88 1038 294,918 53 53 745

85 0 EMİRHAN KAVAK 11-XX 22 6 20,50 8 3 7,25 12 9 9,75 42 18 37,50 243,879 85 85 1180 221,785 35 35 945 219,182 95 95 1332 298,280 50 50 716

86 0 EBĞDKG  CINĞ CEĞ* 11-XX 19 5 17,75 21 10 18,50 2 3 1,25 42 18 37,50 243,845 86 86 1182 312,867 9 9 213 120,813 117 117 2062 243,409 86 86 1340

87 0 POYRAZ AYDEMİR 11-XX 23 7 21,25 13 3 12,25 4 1 3,75 40 11 37,25 242,874 87 87 1208 225,916 33 33 908 217,217 96 96 1344 333,480 41 41 450

88 0 SEVGİ SU KAYA 11-XX 24 2 23,50 15 10 12,50 39 12 36,00 242,261 88 88 1214 108,850 76 76 1817 346,302 59 59 492 256,086 80 80 1200

89 0 ÇIN*  ERDOĞAN 11-XX 22 6 20,50 17 9 14,75 39 15 35,25 240,264 89 89 1257 108,850 76 76 1817 339,295 61 61 529 238,038 93 93 1410

90 0 YİĞİT TALAT YETKİN 11-XX 18 6 16,50 18 8 16,00 36 14 32,50 232,685 90 90 1371 108,850 76 76 1817 321,062 65 65 639 213,974 103 103 1703

                                                3 / 5



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 11. SINIF TİS 4. DENEME 119 119 197 2484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,0 5,2 10,72 6,1 3,9 5,11 12,3 4,5 11,17 10,4 6,8 8,68 40,8 20,5 35,68 230,790 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 12,0 3,5 11,11 2,2 1,0 1,99 19,2 4,3 18,11 15,6 7,6 13,66 49,0 16,5 44,87 264,440 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

91 0 ZEYNEP KARACASU 11-XX 18 3 17,25 17 7 15,25 35 10 32,50 232,657 91 91 1374 108,850 76 76 1817 321,933 64 64 632 218,486 100 100 1643

92 0 UMUT BARAN ALMAZ 11-XX 21 5 19,75 15 10 12,50 36 15 32,25 231,862 92 92 1388 108,850 76 76 1817 322,256 63 63 629 233,526 95 95 1471

93 0 BARBAROS GÜNAYDIN 11-XX 19 7 17,25 17 11 14,25 36 18 31,50 229,847 93 93 1424 108,850 76 76 1817 318,473 66 66 656 218,486 100 100 1643

94 0 BERRA NAZLI AKKIN 11-XX 20 7 18,25 16 12 13,00 36 19 31,25 229,107 94 94 1444 108,850 76 76 1817 314,894 70 70 688 224,502 98 98 1581

95 0 DEMİR TÜRKAN 11-XX 18 3 17,25 14 5 12,75 32 8 30,00 225,632 95 95 1512 108,850 76 76 1817 304,655 72 72 760 218,486 100 100 1643

96 0 EGEMEN ELBELİ 11-XX 15 9 12,75 19 11 16,25 34 20 29,00 222,988 96 96 1552 108,850 76 76 1817 298,723 74 74 803 191,414 109 109 1941

97 0 ŞEVVAL DEYİRMENCİ 11-XX 22 4 21,00 4 0 4,00 7 7 5,25 1 5 -0,25 34 16 30,00 222,652 97 97 1559 245,179 21 21 663 144,424 113 113 1827 289,661 58 58 798

98 0 AYSİMA ORHAN 11-XX 19 9 16,75 10 2 9,50 7 15 3,25 36 26 29,50 221,901 98 98 1573 201,126 48 48 1197 193,692 99 99 1490 286,214 61 61 844

99 0 TÜRKAN DORUK 11-XX 21 6 19,50 12 13 8,75 33 19 28,25 220,631 99 99 1592 108,850 76 76 1817 295,061 75 75 831 232,022 96 96 1493

100 0 GALİP MERT ÇAKIR 11-XX 4 0 4,00 16 5 14,75 12 10 9,50 32 15 28,25 220,183 100 100 1597 130,886 74 74 1684 268,589 85 85 1005 230,754 97 97 1508

101 0 DEMİR PALABIYIK 11-XX 16 7 14,25 17 13 13,75 33 20 28,00 220,123 101 101 1600 108,850 76 76 1817 293,804 76 76 842 200,438 106 106 1845

102 0 DENİZ AKAR 11-XX 18 10 15,50 12 10 9,50 5 5 3,75 35 25 28,75 219,849 102 102 1610 246,734 19 19 640 136,978 114 114 1896 243,089 87 87 1341

103 0 ÖMER ÖZASLAN 11-XX 19 9 16,75 11 4 10,00 5 13 1,75 35 26 28,50 219,072 103 103 1626 201,126 48 48 1197 191,257 102 102 1517 289,222 59 59 802

104 0 HÜSEYİN YILDIZ 11-XX 18 8 16,00 6 4 5,00 10 13 6,75 34 25 27,75 217,267 104 104 1647 196,994 50 50 1256 188,470 103 103 1542 254,022 82 82 1217

105 0 HAVİN ULUÇAY 11-XX 18 7 16,25 1 1 0,75 4 5 2,75 9 7 7,25 32 20 27,00 215,176 105 105 1680 201,846 47 47 1190 179,988 108 108 1593 242,193 90 90 1365

106 0 ALİ Ö KIRCI 11-XX 16 7 14,25 15 13 11,75 31 20 26,00 214,503 106 106 1691 108,850 76 76 1817 283,139 79 79 909 200,438 106 106 1845

107 0 YUSUF ÖZÇELİK 11-XX 17 2 16,50 12 12 9,00 29 14 25,50 213,015 107 107 1725 108,850 76 76 1817 280,187 80 80 927 213,974 103 103 1703

108 0 EMİR KENAN AYTAÇ 11-XX 14 10 11,50 3 0 3,00 2 4 1,00 10 12 7,00 29 26 22,50 203,253 108 108 1870 188,824 55 55 1351 167,273 109 109 1671 199,237 108 108 1863

109 0 NAZ AYAZ 11-XX 13 7 11,25 13 13 9,75 26 20 21,00 200,564 109 109 1908 108,850 76 76 1817 250,098 89 89 1124 182,390 112 112 2009

110 0 YUSUF ARAS 11-XX 11 5 9,75 1 0 1,00 6 10 3,50 9 15 5,25 27 30 19,50 195,078 110 110 1976 167,723 64 64 1493 166,411 110 110 1679 202,329 105 105 1826

111 0 BERİL ÖZÇER İ 11-XX 13 9 10,75 11 11 8,25 24 20 19,00 194,962 111 111 1980 108,850 76 76 1817 239,266 90 90 1192 179,382 113 113 2034

112 0 DEMİR DEMİR İ 11-XX 13 3 12,25 10 15 6,25 23 18 18,50 193,502 112 112 2000 108,850 76 76 1817 232,367 91 91 1234 188,406 110 110 1961

113 0 E 11-XX 0 2 -0,50 7 2 6,50 13 6 11,50 20 10 17,50 190,983 113 113 2020 106,096 117 117 2434 231,870 92 92 1244 150,401 118 118 2190

114 0 MİRZA DUYGULU 11-XX 5 1 4,75 8 6 6,50 8 12 5,00 21 19 16,25 186,651 114 114 2069 135,018 73 73 1663 187,083 106 106 1553 186,242 111 111 1978

115 0 DERİN AKSU 11-XX 13 17 8,75 6 0 6,00 2 6 0,50 21 23 15,25 183,217 115 115 2100 190,237 54 54 1332 115,963 118 118 2127 177,454 114 114 2057

116 0 ZEHRA KANAT 11-XX 11 4 10,00 6 16 2,00 17 20 12,00 175,320 116 116 2166 108,850 76 76 1817 192,897 100 100 1502 174,870 115 115 2068

117 0 ENES YAVUZ 11-XX 12 17 7,75 1 2 0,50 4 5 2,75 17 24 11,00 171,653 117 117 2182 151,545 67 67 1576 134,032 115 115 1928 170,627 117 117 2093

118 0 AHSEN YILDIZ 11-XX 8 7 6,25 5 10 2,50 3 11 0,25 16 28 9,00 166,193 118 118 2215 143,281 70 70 1623 132,547 116 116 1938 172,419 116 116 2081

119 0 ILGIN DURGUT 11-XX 1 7 -0,75 4 15 0,25 3 21 -2,25 8 43 -2,75 104,718 118 118 2441 98,308 119 119 2462 111,094 119 119 2436
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ 11. SINIF TİS 4. DENEME 119 119 197 2484

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 12,0 5,2 10,72 6,1 3,9 5,11 12,3 4,5 11,17 10,4 6,8 8,68 40,8 20,5 35,68 230,790 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 12,0 3,5 11,11 2,2 1,0 1,99 19,2 4,3 18,11 15,6 7,6 13,66 49,0 16,5 44,87 264,440 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR
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SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,285 230,790 63 63 63 82 842

SÖZ 219,030 0,000 38 38 38 72 976

SAY 273,727 0,000 83 83 83 96 973

EA 350,514 0,000 34 34 34 41 340

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 4 20,00 67 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 18 6 16,50 55 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 1 3 0,25 3 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 5 5 3,75 38 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,75 3,75 2,38

Fen 30 11 12 8,00 27 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 50 22 44,50 34 44,87 44,87 35,68

Türkçe dBBCEEDBDEBBEAdCEAeBbB  A   CA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik D  BAccAEEBA ccBCEd B BC BCcAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen b    c B dDdDECeaadBABCbA*c dC

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 0 88
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 2 1 33

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 8 3 57
TRİGONOMETRİ 7 3 2 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 1 78

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 3 10

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 5 5 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR KUZGUN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,362 230,790 1 1 1 2 41

SÖZ 261,725 0,000 11 11 11 30 493

SAY 446,008 0,000 8 8 8 8 43

EA 462,079 0,000 1 1 1 1 8

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 1 27,75 93 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 27 3 26,25 88 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 3,75 3,75 2,38

Fen 30 26 3 25,25 84 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 81 7 79,25 61 44,87 44,87 35,68

Türkçe CEADBDBCE CDECAABBCEEDBDEBBcAE

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik BCEBDBEBCDBCaADDECBAcAAEEBABEb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBcEEdDCDAECABDBDECEBAB bBCCA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 0 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 6 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 13 1 93
TRİGONOMETRİ 7 6 1 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA YALINCAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,338 230,790 68 68 68 90 965

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 382,055 0,000 37 37 37 39 292

EA 251,574 0,000 84 84 84 115 1246

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 23 1 22,75 76 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 3 5 1,75 18 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,75 3,75 2,38

Fen 30 20 7 18,25 61 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 43 8 41,00 32 44,87 44,87 35,68

Matematik BCE DBEBCDBCcAD   BA AAE BABED

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BbBc Edce AECABDBDECEBAB AcCbA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 11 0 79
TRİGONOMETRİ 7 4 0 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CENGİZ MERT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,562 230,790 51 51 51 69 690

SÖZ 239,689 0,000 24 24 24 50 719

SAY 271,417 0,000 84 84 84 97 990

EA 371,603 0,000 28 28 28 33 242

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 17 5 15,75 53 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 2 4 1,00 10 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 5 5 3,75 38 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,75 3,75 2,38

Fen 30 12 14 8,50 28 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 54 24 48,00 37 44,87 44,87 35,68

Türkçe ABdCEaDBDEBBEAEeEADBDBCaACDcCA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik    BebAAEaBA  b  E DBEBCDBCaAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen dbc    BAbDdcECcaCAeABCCdEacea

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 1 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 5 1 83

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 6 2 43
TRİGONOMETRİ 7 3 2 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 4 20

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 5 5 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 5 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRCİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,936 230,790 61 61 61 80 829

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 395,960 0,000 26 26 26 28 222

EA 272,630 0,000 73 73 73 99 986

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 27 3 26,25 88 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,75 3,75 2,38

Fen 30 20 10 17,50 58 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 47 13 43,75 34 44,87 44,87 35,68

Matematik BCEBDBEBCDBCDADDECBAcedEEBABED

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBAdEdcCbAaCABDdDECEaAeaABeCA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 14 0 100
TRİGONOMETRİ 7 4 3 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 166,193 230,790 118 118 118 170 2215

SÖZ 143,281 0,000 70 70 70 119 1623

SAY 132,547 0,000 116 116 116 156 1938

EA 172,419 0,000 116 116 116 164 2081

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 7 6,25 21 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 5 10 2,50 8 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 0 7 -1,75 -18 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 2 3 1,25 13 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 3,75 3,75 2,38

Fen 30 3 11 0,25 1 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 16 28 9,00 7 44,87 44,87 35,68

Türkçe dEeD b  bdCaaCAAB     B       

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik   d  BcBC aC c a  ed  bd a   D

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen ead bdee  b a c  DE E        e

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 8 2 1 25
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 3 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 1 2 17

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 2 3 14
TRİGONOMETRİ 7 0 3 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 3 4 33

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 7 0

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 2 3 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 1 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ Ö KIRCI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 214,503 230,790 106 106 106 145 1691

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 283,139 0,000 79 79 79 92 909

EA 200,438 0,000 106 106 106 152 1845

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 16 7 14,25 48 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 3 6 1,50 15 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,75 3,75 2,38

Fen 30 15 13 11,75 39 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 31 20 26,00 20 44,87 44,87 35,68

Matematik B E DcEcCbBCe DD  cADdAEEB B b

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BbBedc eeDAEaAdDdDECEecBdbBCC 

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 3 50
TRİGONOMETRİ 7 3 2 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 6 2 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 6 30

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ATM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,117 230,790 8 8 8 10 83

SÖZ 424,840 0,000 1 1 1 1 3

SAY 221,036 0,000 94 94 94 117 1313

EA 386,153 0,000 24 24 24 28 181

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 11,11 11,11 10,72

Edebiyat 10 9 1 8,75 88 0,36 0,36 0,67

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 0,43 0,43 1,29

Coğrafya-1 10 9 0 9,00 90 0,60 0,60 1,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 0,23 0,23 0,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 0,37 0,37 1,34

Sosyal 40 33 6 31,50 79 1,99 1,99 5,11

Matematik 30 18 5 16,75 56 18,11 18,11 11,17

Toplam: 130 77 15 73,25 56 44,87 44,87 35,68

Türkçe CEADBDBCEACDECAbBdCEbDBDEBBcAE

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Sosyal EbBACBECDDeBbDBaBdcAACD CAEBDEDABECEDADB

Cevap Anahtarı B EDBACBECDDABCDBBBCEAACDBCAEBDEDABECEDADB

Matematik BCE DBEBCDBbc DD  c Dd EEBA Ec

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 6 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 6 0 100

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 6 1 86
HİKÂYE 3 3 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 5 2 3 40
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 1 2 33
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 3 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 6 0 86

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 11 1 79
TRİGONOMETRİ 7 1 2 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 6 2 67



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL AKÇAKOCA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,166 230,790 39 39 39 50 499

SÖZ 168,072 0,000 62 62 62 109 1486

SAY 373,539 0,000 43 43 43 46 342

EA 324,964 0,000 43 43 43 56 497

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 5 10,75 36 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 24 5 22,75 76 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,75 3,75 2,38

Fen 30 20 8 18,00 60 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 56 18 51,50 40 44,87 44,87 35,68

Türkçe bBdCEEDBaEBBcA            D aA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik D CBeeeAEEBABEDBCEBDBEBCDBCacD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EeDCDBDBAdDBDECbECABABd dcB ad

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 14 0 100
TRİGONOMETRİ 7 3 3 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 2 78

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 5 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM DEMİRTUYİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,706 230,790 37 37 37 48 487

SÖZ 228,671 0,000 31 31 31 63 862

SAY 308,141 0,000 71 71 71 80 739

EA 375,997 0,000 26 26 26 31 223

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 19 1 18,75 63 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 3,75 3,75 2,38

Fen 30 14 9 11,75 39 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 56 15 52,25 40 44,87 44,87 35,68

Türkçe CbADBbBC A eECAeBBCEbDBDEBBEAE

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik B E DBEBCDBCDADD   ADd   BA  D

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBbEEdeeDAa ABDdaECE  d eB   

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 1 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 3 1 50

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 8 0 57
TRİGONOMETRİ 7 2 1 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 6 3 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 2 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TOK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,710 230,790 71 71 71 93 975

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 375,931 0,000 42 42 42 45 329

EA 239,542 0,000 91 91 91 127 1388

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 22 5 20,75 69 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,75 3,75 2,38

Fen 30 22 8 20,00 67 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 44 13 40,75 31 44,87 44,87 35,68

Matematik D  dAcedEEBABEDBdE DBEBCDBCDAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EeDCDBbBeEDBDECAaCABABCbAEdcBa

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 1 86
TRİGONOMETRİ 7 1 4 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN ARSLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,217 230,790 23 23 23 29 274

SÖZ 375,125 0,000 2 2 2 3 29

SAY 191,939 0,000 101 101 101 128 1510

EA 350,547 0,000 33 33 33 40 339

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 11,11 11,11 10,72

Edebiyat 10 5 3 4,25 43 0,36 0,36 0,67

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 0,43 0,43 1,29

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 0,60 0,60 1,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,23 0,23 0,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 0,37 0,37 1,34

Sosyal 40 27 11 24,25 61 1,99 1,99 5,11

Matematik 30 13 3 12,25 41 18,11 18,11 11,17

Toplam: 130 65 19 60,25 46 44,87 44,87 35,68

Türkçe CEAcBDaCEACDaCAABBCEdDBDEBBcAE

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Sosyal E d eBEdDDeeCDBBBdEdAeDdCAEBDEbABEbEDADB

Cevap Anahtarı B EDBACBECDDABCDBBBCEAACDBCAEBDEDABECEDADB

Matematik BCE  BEBCDBC AD    e A d     c

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 1 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 5 1 83

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 3 2 43
HİKÂYE 3 2 1 67

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 5 1 4 20
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 3 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 3 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 2 71

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 4 2 29
TRİGONOMETRİ 7 1 1 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 0 89



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAY AKSOY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,135 230,790 74 74 74 97 1023

SÖZ 150,168 0,000 68 68 68 117 1581

SAY 325,275 0,000 62 62 62 68 612

EA 290,745 0,000 57 57 57 80 786

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 2 7,50 25 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 22 5 20,75 69 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 3,75 3,75 2,38

Fen 30 15 12 12,00 40 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 45 19 40,25 31 44,87 44,87 35,68

Türkçe CEADBDe EA e                  

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik cCE DBEBCDBCcADe  BADdAEEBABEc

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BbBddEecCbAaCABDBDECE  eacB dc

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 8 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 0 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 3 1 50

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 10 3 71
TRİGONOMETRİ 7 4 1 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 6 40

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 5 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BEGÜM SUCUKCU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,625 230,790 47 47 47 64 647

SÖZ 339,770 0,000 5 5 5 8 105

SAY 159,609 0,000 112 112 112 141 1719

EA 303,400 0,000 47 47 47 68 679

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 11,11 11,11 10,72

Edebiyat 10 5 4 4,00 40 0,36 0,36 0,67

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 0,43 0,43 1,29

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 0,60 0,60 1,35

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,23 0,23 0,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 0,37 0,37 1,34

Sosyal 40 23 11 20,25 51 1,99 1,99 5,11

Matematik 30 9 7 7,25 24 18,11 18,11 11,17

Toplam: 130 55 25 48,75 38 44,87 44,87 35,68

Türkçe eEADBbBCEACDaCAbBBCEEbBDEBBcAb

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Sosyal acB eBEdDDee DBB  EbbCDcCAEcDE AdECEDAD 

Cevap Anahtarı B EDBACBECDDABCDBBBCEAACDBCAEBDEDABECEDADB

Matematik B E  BEa  Bbc  D   d ceEEB   c

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 5 1 83

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 4 2 57
HİKÂYE 3 1 2 33

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 5 1 3 20
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 1 0 33
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 3 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 3 57

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 1 33
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 6 1 43
TRİGONOMETRİ 7 0 3 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 3 3 33



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL BÖRKLÜ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,104 230,790 81 81 81 107 1131

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 357,973 0,000 53 53 53 56 435

EA 268,118 0,000 76 76 76 103 1049

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 26 2 25,50 85 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,75 3,75 2,38

Fen 30 15 11 12,25 41 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 41 13 37,75 29 44,87 44,87 35,68

Matematik D  aADdAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen Edee BbBAdDdDECAaaA ABdC Ed Bd

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 14 0 100
TRİGONOMETRİ 7 3 2 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 5 40

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 6 3 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 3 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA ORHAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 221,901 230,790 98 98 98 133 1573

SÖZ 201,126 0,000 48 48 48 88 1197

SAY 193,692 0,000 99 99 99 126 1490

EA 286,214 0,000 61 61 61 84 844

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 10 2 9,50 32 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 3 3 2,25 23 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 2 4 1,00 10 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 3,75 3,75 2,38

Fen 30 7 15 3,25 11 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 36 26 29,50 23 44,87 44,87 35,68

Türkçe   BCEEDaDEBBcAEdEADBbBbccbDaCA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik D   d   EEB   D  E  eEB  BC   

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen dc   BDB b daa AE  ccaCdbaeccC

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 2 4 33

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 5 1 36
TRİGONOMETRİ 7 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 5 0 56

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 3 30

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 2 4 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 8 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ALTINOVA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,976 230,790 4 4 4 5 52

SÖZ 239,689 0,000 24 24 24 50 719

SAY 460,649 0,000 6 6 6 6 20

EA 449,811 0,000 5 5 5 5 22

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 29 1 28,75 96 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,75 3,75 2,38

Fen 30 26 4 25,00 83 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 80 10 77,50 60 44,87 44,87 35,68

Türkçe eEADBDaCEACeaCAABBCEEDBDEBBcAE

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik BCEBDBEBCDBCDADDECBADdAEEBABED

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BbBAEEdDCDAaCABDBDECEeABCABCCA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 1 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 5 1 83

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 14 0 100
TRİGONOMETRİ 7 6 1 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KIRMIZIKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,911 230,790 10 10 10 12 93

SÖZ 253,461 0,000 16 16 16 38 559

SAY 406,084 0,000 20 20 20 21 171

EA 436,799 0,000 8 8 8 8 47

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 25 5 23,75 79 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 3,75 3,75 2,38

Fen 30 23 6 21,50 72 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 75 14 71,50 55 44,87 44,87 35,68

Türkçe CEADBDBCEACeECAeBBCEEDBDEBBEAd

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik BCEdDBEBCDBCDADDECBADAAdEBbBcb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BbBAEEbDCedaaABDBDECEBABCABCC 

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 1 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 6 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 9 5 64
TRİGONOMETRİ 7 7 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 0 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE DİLA YILMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,556 230,790 34 34 34 45 411

SÖZ 260,579 0,000 13 13 13 32 500

SAY 290,992 0,000 78 78 78 91 861

EA 341,726 0,000 36 36 36 44 384

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 11,11 11,11 10,72

Edebiyat 10 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,67

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 0,43 0,43 1,29

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 0,60 0,60 1,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,23 0,23 0,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,37 0,37 1,34

Sosyal 40 4 2 3,50 9 1,99 1,99 5,11

Matematik 30 12 6 10,50 35 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 4 3 3,25 33 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 0 8,00 80 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,75 3,75 2,38

Fen 30 18 5 16,75 56 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 59 17 54,75 42 44,87 44,87 35,68

Türkçe bBBCEEDBDEBB AEeEADBbBCEACDdCA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Sosyal                   DB   cD dC            

Cevap Anahtarı A CDDEDBACBEBBCEAABCDBCAEBDEACDBBECDADBEDA

Matematik    adcdAEEB   b  E  BEBC Bb AD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen E De eDB bDBDEC ECA eBCCAEBb  

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 1 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 5 1 83

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 5 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 2 29

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 4 1 29
TRİGONOMETRİ 7 1 4 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 1 78

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 3 40

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 0 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARBAROS GÜNAYDIN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 229,847 230,790 93 93 93 125 1424

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 318,473 0,000 66 66 66 72 656

EA 218,486 0,000 100 100 100 141 1643

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 19 7 17,25 58 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,75 3,75 2,38

Fen 30 17 11 14,25 48 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 36 18 31,50 24 44,87 44,87 35,68

Matematik e CBAeAAEEBcB bB EdDeEBCDBCa D

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EeeC BbBbcDdcECdaCABABCC EBeaC

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 5 50
TRİGONOMETRİ 7 5 1 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 1 78

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 5 40

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 6 4 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ATAMAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,425 230,790 77 77 77 101 1034

SÖZ 205,258 0,000 45 45 45 85 1152

SAY 263,529 0,000 87 87 87 100 1034

EA 334,951 0,000 40 40 40 51 444

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 18 5 16,75 56 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 2 8 0,00 0 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 5 4 4,00 40 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,75 3,75 2,38

Fen 30 10 15 6,25 21 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 48 30 40,50 31 44,87 44,87 35,68

Türkçe dedCEdDBDEBBcAceEADBDBCcACaaCA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik D  BADAdE BAB cB E  BEBCcBCabD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen deeecBbBcdDdD CcaCAecBd  Ed B 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 5 1 83

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 2 50
TRİGONOMETRİ 7 4 1 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 2 78

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 8 20

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 5 4 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 3 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ÖZÇER İ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 194,962 230,790 111 111 111 159 1980

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 239,266 0,000 90 90 90 107 1192

EA 179,382 0,000 113 113 113 160 2034

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 13 9 10,75 36 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 4 3 3,25 33 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,75 3,75 2,38

Fen 30 11 11 8,25 28 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 24 20 19,00 15 44,87 44,87 35,68

Matematik D dBAcbeEb c  D aE  BEBC BbbAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen  cce ab Ac aDE e aABABCbAEa B 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 4 3 29
TRİGONOMETRİ 7 2 4 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 2 78

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 6 10

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 4 3 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA NAZLI AKKIN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 229,107 230,790 94 94 94 126 1444

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 314,894 0,000 70 70 70 79 688

EA 224,502 0,000 98 98 98 138 1581

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 20 7 18,25 61 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,75 3,75 2,38

Fen 30 16 12 13,00 43 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 36 19 31,25 24 44,87 44,87 35,68

Matematik BCE DBEBCbBCbADD  BAedAEaBeBEb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BbBAEbdeeDdECAcDdDECEa BaAaCd 

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 9 4 64
TRİGONOMETRİ 7 3 2 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 5 50

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERTUĞ KAMBER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,489 230,790 79 79 79 104 1091

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 362,816 0,000 50 50 50 53 407

EA 222,998 0,000 99 99 99 140 1597

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 20 8 18,00 60 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,75 3,75 2,38

Fen 30 22 6 20,50 68 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 42 14 38,50 30 44,87 44,87 35,68

Matematik BCdBDBEBCbBCaADD  dAcdcEEBABEb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen  DBAaEbDeDAECABeBDECEBeB bBCCA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 2 86
TRİGONOMETRİ 7 1 4 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 2 78

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET BOZKONT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,324 230,790 2 2 2 3 50

SÖZ 254,839 0,000 14 14 14 36 545

SAY 443,457 0,000 10 10 10 10 58

EA 456,554 0,000 4 4 4 4 16

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 27 1 26,75 89 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 8 0 8,00 80 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,75 3,75 2,38

Fen 30 25 2 24,50 82 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 79 5 77,75 60 44,87 44,87 35,68

Türkçe bBBCEEDBDEBBEA CEADBDBCEbCDECA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik D CBA AAEEBABEDBCEBDBEBCDBCaAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen E DCDBDB EDBDECAECABbBCCAEBb C

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 6 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 14 0 100
TRİGONOMETRİ 7 5 0 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 0 80

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA SARITOPRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,290 230,790 32 32 32 40 377

SÖZ 240,717 0,000 23 23 23 49 711

SAY 316,814 0,000 69 69 69 75 670

EA 387,539 0,000 23 23 23 27 178

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 11,11 11,11 10,72

Edebiyat 10 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,67

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,43 0,43 1,29

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,60 0,60 1,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,23 0,23 0,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,37 0,37 1,34

Sosyal 40 1 0 1,00 3 1,99 1,99 5,11

Matematik 30 20 3 19,25 64 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 5 1 4,75 48 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 6 2 5,50 55 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,75 3,75 2,38

Fen 30 14 6 12,50 42 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 59 13 55,75 43 44,87 44,87 35,68

Türkçe ABBCE DBDEBBEAEeEADBDB ceCDEaA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Sosyal                                     B   

Cevap Anahtarı A CDDEDBACBEBBCEAABCDBCAEBDEACDBBECDADBEDA

Matematik D  aA cAEEB B DB EBDBEBCDBCc D

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen E e DBDB   BDEC aaABbB  AEa c 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 4 1 67

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 5 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 11 0 79
TRİGONOMETRİ 7 2 2 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 1 78

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 1 50

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 6 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 3 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇIN*  ERDOĞAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,264 230,790 89 89 89 118 1257

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 339,295 0,000 61 61 61 66 529

EA 238,038 0,000 93 93 93 129 1410

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 22 6 20,50 68 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 3,75 3,75 2,38

Fen 30 17 9 14,75 49 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 39 15 35,25 27 44,87 44,87 35,68

Matematik D  cAedcEEBABEDaCEBDaEBCDBCDAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen beDC BDBAdDBDECAaCABeeb AE ce 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 2 86
TRİGONOMETRİ 7 1 4 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 5 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE DEMİREL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,696 230,790 17 17 17 20 184

SÖZ 213,172 0,000 42 42 42 78 1057

SAY 401,954 0,000 24 24 24 25 195

EA 395,516 0,000 17 17 17 19 138

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 0 18,00 60 11,11 11,11 10,72

Edebiyat 10 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,67

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,43 0,43 1,29

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,60 0,60 1,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,23 0,23 0,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,37 0,37 1,34

Sosyal 40 1 0 1,00 3 1,99 1,99 5,11

Matematik 30 27 3 26,25 88 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,75 3,75 2,38

Fen 30 21 8 19,00 63 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 67 11 64,25 49 44,87 44,87 35,68

Türkçe    CE  BDE   AE EADBDBCEAC  C 

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Sosyal                                      E  

Cevap Anahtarı A CDDEDBACBEBBCEAABCDBCAEBDEACDBBECDADBEDA

Matematik DECBADdAEEBABEDBCEdDBEBCbBCDAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EbDCDBDBAEDdDECAaCAebBCC EecBe

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 3 0 38
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 0 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 6 0 100

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 5 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 2 86
TRİGONOMETRİ 7 6 1 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİR İ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 193,502 230,790 112 112 112 160 2000

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 232,367 0,000 91 91 91 108 1234

EA 188,406 0,000 110 110 110 156 1961

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 13 3 12,25 41 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 3 6 1,50 15 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 6 2 5,50 55 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 3,75 3,75 2,38

Fen 30 10 15 6,25 21 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 23 18 18,50 14 44,87 44,87 35,68

Matematik   E DBEB DBCc DD     AAd B   b

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BeBccdec DeEaA DB ECbBc  beadc

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 5 2 36
TRİGONOMETRİ 7 2 0 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 6 1 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 6 30

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 6 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 7 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİRCAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,948 230,790 24 24 24 30 276

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 491,373 0,000 1 1 1 1 2

EA 295,190 0,000 52 52 52 75 737

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 30 0 30,00 100 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 10 0 10,00 100 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,75 3,75 2,38

Fen 30 29 1 28,75 96 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 59 1 58,75 45 44,87 44,87 35,68

Matematik BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBAEEADCDAECABDBDECEBeBCABCCA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 14 0 100
TRİGONOMETRİ 7 7 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 10 0 100

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR PALABIYIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,123 230,790 101 101 101 138 1600

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 293,804 0,000 76 76 76 89 842

EA 200,438 0,000 106 106 106 152 1845

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 16 7 14,25 48 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 3,75 3,75 2,38

Fen 30 17 13 13,75 46 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 33 20 28,00 22 44,87 44,87 35,68

Matematik D a A dbEcB B D  EBDBEcCDBCabD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen dcDCeBDBedDBDECAECAedBdeAEdcea

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 9 1 64
TRİGONOMETRİ 7 1 3 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 6 3 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 5 50

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 7 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR TÜRKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 225,632 230,790 95 95 95 127 1512

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 304,655 0,000 72 72 72 81 760

EA 218,486 0,000 100 100 100 141 1643

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 18 3 17,25 58 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 6 2 5,50 55 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 6 1 5,75 58 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 3,75 3,75 2,38

Fen 30 14 5 12,75 43 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 32 8 30,00 23 44,87 44,87 35,68

Matematik dCEcDBEBC BCDADD   A dAEE A   

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDB EEebC Aa A  BDECE  d d   A

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 2 50
TRİGONOMETRİ 7 2 1 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 2 60

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 6 1 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 2 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AKAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 219,849 230,790 102 102 102 139 1610

SÖZ 246,734 0,000 19 19 19 44 640

SAY 136,978 0,000 114 114 114 152 1896

EA 243,089 0,000 87 87 87 121 1341

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 11,11 11,11 10,72

Edebiyat 10 3 4 2,00 20 0,36 0,36 0,67

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 0,43 0,43 1,29

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 0,60 0,60 1,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,23 0,23 0,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,37 0,37 1,34

Sosyal 40 12 10 9,50 24 1,99 1,99 5,11

Matematik 30 5 5 3,75 13 18,11 18,11 11,17

Toplam: 130 35 25 28,75 22 44,87 44,87 35,68

Türkçe eBdCEaDBDEBBcAdCEADdbB  eaDaCA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Sosyal bDaE d e E ddEee  DBCA cDEdC B          

Cevap Anahtarı A CDDEDBACBEBBCEAABCDBCAEBDEACDBBECDADBEDA

Matematik         Ec    D  d  eEBC db   

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 1 3 17

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 2 2 29
HİKÂYE 3 1 2 33

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 5 0 3 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 1 1 33
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 0 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 2 57

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 2 2 14
TRİGONOMETRİ 7 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 3 3 33



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KUZEY TEKE 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,217 230,790 35 35 35 46 435

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 451,889 0,000 7 7 7 7 38

EA 274,134 0,000 71 71 71 97 967

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 27 2 26,50 88 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 10 0 10,00 100 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,75 3,75 2,38

Fen 30 27 3 26,25 88 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 54 5 52,75 41 44,87 44,87 35,68

Matematik BCE DBEBCDBCDADDECBADAAEaBABEb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBAEEADCDAaaABDBDECEBABeABCCA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 11 2 79
TRİGONOMETRİ 7 7 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 10 0 100

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,810 230,790 20 20 20 25 260

SÖZ 203,880 0,000 46 46 46 86 1176

SAY 394,010 0,000 29 29 29 31 231

EA 375,356 0,000 27 27 27 32 229

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 25 5 23,75 79 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,75 3,75 2,38

Fen 30 22 8 20,00 67 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 66 20 61,00 47 44,87 44,87 35,68

Türkçe eEADBDBCEcCacCAbaBCE D DEB cA 

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik BCEdDBEBCDBCDADDECBeceAEcBABED

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBAdEAeCDAaCABDdDECEBeeeABCCd

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 1 63
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 6 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 2 86
TRİGONOMETRİ 7 4 3 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN AKSU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 183,217 230,790 115 115 115 165 2100

SÖZ 190,237 0,000 54 54 54 99 1332

SAY 115,963 0,000 118 118 118 163 2127

EA 177,454 0,000 114 114 114 161 2057

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 17 8,75 29 11,11 11,11 10,72

Edebiyat 10 5 0 5,00 50 0,36 0,36 0,67

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,43 0,43 1,29

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,60 0,60 1,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,23 0,23 0,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,37 0,37 1,34

Sosyal 40 6 0 6,00 15 1,99 1,99 5,11

Matematik 30 2 6 0,50 2 18,11 18,11 11,17

Toplam: 130 21 23 15,25 12 44,87 44,87 35,68

Türkçe ecBCEEDBDEBBEAdbdcaecdbaceDbac

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Sosyal CDDE B       E                          

Cevap Anahtarı A CDDEDBACBEBBCEAABCDBCAEBDEACDBBECDADBEDA

Matematik        dc   a a       Bd B   b

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 0 6 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 0 6 0

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 3 0 43
HİKÂYE 3 2 0 67

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 5 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 1 0 33
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 0 3 0
TRİGONOMETRİ 7 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 2 2 22



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK AKYAY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,942 230,790 44 44 44 59 592

SÖZ 139,150 0,000 72 72 72 122 1645

SAY 393,316 0,000 30 30 30 32 233

EA 292,131 0,000 56 56 56 79 774

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 2 5,50 18 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 24 3 23,25 78 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,75 3,75 2,38

Fen 30 22 7 20,25 68 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 52 12 49,00 38 44,87 44,87 35,68

Türkçe eEADBDe    D                  

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik BCEBDBEBCDBCaADD  BAceAEEBAB D

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBAEd eCDAECABDBDECdeeBebBCCA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 8 1 0 13
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 2 1 33

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 13 0 93
TRİGONOMETRİ 7 3 2 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 2 70

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 5 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK SÖNMEZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,710 230,790 26 26 26 32 303

SÖZ 187,353 0,000 57 57 57 102 1366

SAY 395,415 0,000 28 28 28 30 226

EA 377,435 0,000 25 25 25 30 215

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 28 2 27,50 92 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,75 3,75 2,38

Fen 30 19 11 16,25 54 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 63 20 58,00 45 44,87 44,87 35,68

Türkçe CEeDebeCEcCD CAAeBCEED Dd     

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik eCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABEb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBdEbbcCDAaCAcDBDECbBbeCABaCe

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 1 63
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 3 3 50

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 2 86
TRİGONOMETRİ 7 7 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 5 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇATMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,392 230,790 14 14 14 16 122

SÖZ 232,803 0,000 28 28 28 57 803

SAY 407,837 0,000 19 19 19 20 165

EA 406,686 0,000 15 15 15 15 99

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 24 4 23,00 77 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,75 3,75 2,38

Fen 30 24 5 22,75 76 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 72 15 68,25 53 44,87 44,87 35,68

Türkçe eEADBDBCEeCDaCAdeBCEEDBDEBBEAd

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik BCE DBEBCDBbDAcDE BAaAAEEBABEc

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBcEE DCDAECAdDdDECEeABCAaCCA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 3 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 6 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 1 86
TRİGONOMETRİ 7 5 1 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 2 78

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 1 80

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
E 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 190,983 230,790 113 113 113 162 2020

SÖZ 106,096 0,000 117 117 117 195 2434

SAY 231,870 0,000 92 92 92 110 1244

EA 150,401 0,000 118 118 118 170 2190

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 0 2 -0,50 -2 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 7 2 6,50 22 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 2 4 1,00 10 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 3,75 3,75 2,38

Fen 30 13 6 11,50 38 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 20 10 17,50 13 44,87 44,87 35,68

Türkçe     e        d                

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik   E    BC BCD cD     d        

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen aD edE  e daCABDB ECEB    BC  

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 8 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 1 0 7
TRİGONOMETRİ 7 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 6 1 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 4 20

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 7 2 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 0 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBĞDKG  CINĞ CEĞ* 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,845 230,790 86 86 86 113 1182

SÖZ 312,867 0,000 9 9 9 16 213

SAY 120,813 0,000 117 117 117 162 2062

EA 243,409 0,000 86 86 86 120 1340

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 11,11 11,11 10,72

Edebiyat 10 6 1 5,75 58 0,36 0,36 0,67

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 0,43 0,43 1,29

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 0,60 0,60 1,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,23 0,23 0,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,37 0,37 1,34

Sosyal 40 21 10 18,50 46 1,99 1,99 5,11

Matematik 30 2 3 1,25 4 18,11 18,11 11,17

Toplam: 130 42 18 37,50 29 44,87 44,87 35,68

Türkçe eBBCEEDBDEBBcAdCbADBbBCE      

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Sosyal  DbE B CBEaBCEde  DeCA cDEdCe BECbA aE A

Cevap Anahtarı A CDDEDBACBEBBCEAABCDBCAEBDEACDBBECDADBEDA

Matematik D     e E e   c               

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 0 63
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 4 1 67

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 4 0 57
HİKÂYE 3 2 1 67

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 5 1 3 20
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 0 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 3 43

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 2 2 14
TRİGONOMETRİ 7 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DAMLA ZEHİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,043 230,790 6 6 6 7 70

SÖZ 261,725 0,000 11 11 11 30 493

SAY 414,664 0,000 16 16 16 17 142

EA 457,567 0,000 3 3 3 3 15

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 1 27,75 93 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 26 2 25,50 85 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 7 1 6,75 68 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 3,75 3,75 2,38

Fen 30 22 3 21,25 71 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 76 6 74,50 57 44,87 44,87 35,68

Türkçe dBBCEEDBDEBBEAECEADBDBCE CDECA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik DEC A AAEEBABEbBCdBDBEBCDBCDAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EADCDBbB  DdDECAECAB BC eEBAB 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 0 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 6 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 13 1 93
TRİGONOMETRİ 7 5 0 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 1 70

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 1 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,910 230,790 22 22 22 27 271

SÖZ 374,092 0,000 3 3 3 4 35

SAY 195,172 0,000 98 98 98 125 1476

EA 353,555 0,000 32 32 32 39 324

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 11,11 11,11 10,72

Edebiyat 10 4 5 2,75 28 0,36 0,36 0,67

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 0,43 0,43 1,29

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 0,60 0,60 1,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,23 0,23 0,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 0,37 0,37 1,34

Sosyal 40 27 12 24,00 60 1,99 1,99 5,11

Matematik 30 14 5 12,75 43 18,11 18,11 11,17

Toplam: 130 66 22 60,50 47 44,87 44,87 35,68

Türkçe bBBCEEDBDEBBEAECEADBbBCEcbDaCA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Sosyal eDDaba eBEBBCcAABeDBCAEcDEdCDaBECaeDBEDA

Cevap Anahtarı A CDDEDBACBEBBCEAABCDBCAEBDEACDBBECDADBEDA

Matematik D   A b a B B be EBDBEBC BCc D

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 1 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 4 2 67

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 3 3 43
HİKÂYE 3 1 2 33

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 5 5 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 1 2 33
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 3 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 3 57

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 6 3 43
TRİGONOMETRİ 7 1 1 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 1 78



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BOSTANCI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,016 230,790 60 60 60 79 815

SÖZ 122,623 0,000 75 75 75 127 1740

SAY 382,615 0,000 35 35 35 37 290

EA 279,170 0,000 68 68 68 94 925

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 2 2,50 8 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 25 2 24,50 82 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,75 3,75 2,38

Fen 30 19 7 17,25 58 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 47 11 44,25 34 44,87 44,87 35,68

Türkçe eBdCE                         

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik DECBADd E BABEbBCEB BEBCDBCDAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EdcCDBDB dDBDECAaaABA CCdEc B 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 11 1 79
TRİGONOMETRİ 7 5 1 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 2 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GÜN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,151 230,790 58 58 58 77 762

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 404,391 0,000 22 22 22 23 180

EA 272,630 0,000 73 73 73 99 986

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 27 3 26,25 88 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,75 3,75 2,38

Fen 30 21 8 19,00 63 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 48 11 45,25 35 44,87 44,87 35,68

Matematik DECBAbAAEEBABEbBCEBDBEBCDBCaAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EcDeDeDBAEDBDECAECABAeCdAE bdb

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 13 1 93
TRİGONOMETRİ 7 6 1 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 5 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN ELBELİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 222,988 230,790 96 96 96 130 1552

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 298,723 0,000 74 74 74 87 803

EA 191,414 0,000 109 109 109 155 1941

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 15 9 12,75 43 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,75 3,75 2,38

Fen 30 19 11 16,25 54 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 34 20 29,00 22 44,87 44,87 35,68

Matematik D  BAceAEEBe  Da dBDBEBeeBCc b

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EbDCDBDBebDdDECeaCABbBCdAEeAca

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 8 3 57
TRİGONOMETRİ 7 3 2 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 4 4 44

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 5 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM EMİR UZUN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,678 230,790 16 16 16 19 179

SÖZ 212,144 0,000 43 43 43 80 1068

SAY 409,429 0,000 18 18 18 19 160

EA 408,156 0,000 14 14 14 14 98

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 1 18,75 63 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 28 2 27,50 92 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 3,75 3,75 2,38

Fen 30 21 9 18,75 63 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 68 12 65,00 50 44,87 44,87 35,68

Türkçe dEADBDBCEA  EC   BCE D   B EAE

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik BCEBDBEBCDBCDADDECBAcAAEEBABEb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBccEADCDAaCABDBDECEeeebABddA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 2 0 25
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 1 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 5 0 83

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 13 1 93
TRİGONOMETRİ 7 6 1 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 6 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE DEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,476 230,790 49 49 49 66 652

SÖZ 315,000 0,000 8 8 8 15 196

SAY 187,089 0,000 104 104 104 131 1550

EA 337,502 0,000 39 39 39 48 418

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 11,11 11,11 10,72

Edebiyat 10 5 5 3,75 38 0,36 0,36 0,67

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,43 0,43 1,29

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 0,60 0,60 1,35

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,23 0,23 0,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 0,37 0,37 1,34

Sosyal 40 19 17 14,75 37 1,99 1,99 5,11

Matematik 30 13 6 11,50 38 18,11 18,11 11,17

Toplam: 130 56 29 48,75 38 44,87 44,87 35,68

Türkçe ABBCEaDBDEBdcAdCEADBDeCEACDaCA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Sosyal CDDEbdcedEaBbEAed DBdbdcDEdCb cEbD  BEDA

Cevap Anahtarı A CDDEDBACBEBBCEAABCDBCAEBDEACDBBECDADBEDA

Matematik e  BA c EEB d DB E  cEBC BCb b

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 1 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 5 1 83

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 3 4 43
HİKÂYE 3 2 1 67

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 5 1 4 20
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 3 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 3 43

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 5 3 36
TRİGONOMETRİ 7 2 1 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 6 2 67



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAADET YAVUZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,489 230,790 48 48 48 65 651

SÖZ 168,072 0,000 62 62 62 109 1486

SAY 354,275 0,000 56 56 56 59 458

EA 299,396 0,000 49 49 49 72 705

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 1 10,75 36 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 20 6 18,50 62 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,75 3,75 2,38

Fen 30 21 9 18,75 63 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 52 16 48,00 37 44,87 44,87 35,68

Türkçe CEADBD C  C cCA  B            

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik B EBDBEBCbBCaADD  BdDeAEcBAB b

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBcEEccCeAaCABDBDECEecBCABddA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 8 2 0 25
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 4 0 67

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 9 3 64
TRİGONOMETRİ 7 3 2 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YILMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,336 230,790 18 18 18 22 195

SÖZ 234,180 0,000 27 27 27 55 786

SAY 382,491 0,000 36 36 36 38 291

EA 420,424 0,000 12 12 12 12 72

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 26 4 25,00 83 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,75 3,75 2,38

Fen 30 19 11 16,25 54 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 69 20 64,00 49 44,87 44,87 35,68

Türkçe CEADBcBCEdCDdCA dBCEEDBDEBBEAb

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik BCEBDdEBCDBCDADDECaADAdEEBABEb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BbabcEdDCedaCAdDBDECEeABCbBCCA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 5 1 83

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 2 86
TRİGONOMETRİ 7 5 2 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 6 40

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN ŞİMŞEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 250,792 230,790 78 78 78 103 1068

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 366,284 0,000 49 49 49 52 387

EA 239,542 0,000 91 91 91 127 1388

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 22 5 20,75 69 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,75 3,75 2,38

Fen 30 20 7 18,25 61 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 42 12 39,00 30 44,87 44,87 35,68

Matematik D CBADAAEEBABEbBCE DBEcCDcba D

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen  dcCDBDB dDBDECAECAaABbCbEBdB 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 1 86
TRİGONOMETRİ 7 6 0 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 4 4 44

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 3 50

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ARDA ÖZKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,881 230,790 84 84 84 111 1179

SÖZ 188,731 0,000 56 56 56 101 1352

SAY 263,283 0,000 88 88 88 101 1038

EA 294,918 0,000 53 53 53 76 745

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 14 2 13,50 45 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 6 2 5,50 55 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,75 3,75 2,38

Fen 30 12 11 9,25 31 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 43 23 37,25 29 44,87 44,87 35,68

Türkçe A dCEaDcDEBBEAb aADBbB deeeECA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik    BA AAE B   b  E  BEBCDBCb  

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen dd e cbB  DBDE  aCAceBCa EBAed

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 3 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 2 3 33

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 4 1 29
TRİGONOMETRİ 7 4 0 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 6 1 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 5 10

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 6 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KENAN AYTAÇ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 203,253 230,790 108 108 108 150 1870

SÖZ 188,824 0,000 55 55 55 100 1351

SAY 167,273 0,000 109 109 109 137 1671

EA 199,237 0,000 108 108 108 154 1863

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 11,11 11,11 10,72

Edebiyat 10 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,67

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,43 0,43 1,29

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 0,60 0,60 1,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,23 0,23 0,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,37 0,37 1,34

Sosyal 40 3 0 3,00 8 1,99 1,99 5,11

Matematik 30 2 4 1,00 3 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,75 3,75 2,38

Fen 30 10 12 7,00 23 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 29 26 22,50 17 44,87 44,87 35,68

Türkçe  bAe DaC  CDadeABBbEaD DEaBcA 

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Sosyal            B           B A              

Cevap Anahtarı B EDBACBECDDABCDBBBCEAACDBCAEBDEDABECEDADB

Matematik   E  d Be  b                 b

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen cD dd dce eaCABD bECbe Ba  CC 

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 8 4 4 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 1 2 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 3 1 50

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 5 1 0 20
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 0 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 0 14

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 0 2 0
TRİGONOMETRİ 7 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 2 2 22

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 6 10

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 6 3 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 3 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KAVAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,879 230,790 85 85 85 112 1180

SÖZ 221,785 0,000 35 35 35 68 945

SAY 219,182 0,000 95 95 95 118 1332

EA 298,280 0,000 50 50 50 73 716

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 8 3 7,25 24 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 1 1 0,75 8 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,75 3,75 2,38

Fen 30 12 9 9,75 33 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 42 18 37,50 29 44,87 44,87 35,68

Türkçe  BBCEEDcDEBBcAbdEADBDBCEAC aCd

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik   CBd AdEEBbB D               

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EbeCDBDBAd dD       eBeCAEe ea

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 6 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 5 1 36
TRİGONOMETRİ 7 3 2 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 0 0 0

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 1 1 10

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 5 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KAYAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,966 230,790 7 7 7 8 79

SÖZ 247,952 0,000 18 18 18 43 623

SAY 422,924 0,000 13 13 13 14 115

EA 432,980 0,000 9 9 9 9 50

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 3 25,25 84 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 25 3 24,25 81 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,75 3,75 2,38

Fen 30 25 5 23,75 79 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 76 11 73,25 56 44,87 44,87 35,68

Türkçe dBBCEEDBDEBBEAdCEADBDBCE CDdCA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik D  BADeAdEBABEbBCEBDBEBCDBCDAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EdDCDBbBAEDBDECAcCABbBCCAEdABC

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 6 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 2 86
TRİGONOMETRİ 7 4 1 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE KÖKTÜRK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,427 230,790 65 65 65 87 933

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 379,266 0,000 38 38 38 41 303

EA 254,582 0,000 81 81 81 111 1212

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 24 3 23,25 78 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,75 3,75 2,38

Fen 30 20 6 18,50 62 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 44 9 41,75 32 44,87 44,87 35,68

Matematik BCEBDBEBCbBCDADD  BAcAAEEBb ED

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBAEEeDCDAaaA DdDECEBAeb B  A

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 11 2 79
TRİGONOMETRİ 7 4 1 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 6 3 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 2 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YAVUZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 171,653 230,790 117 117 117 168 2182

SÖZ 151,545 0,000 67 67 67 116 1576

SAY 134,032 0,000 115 115 115 154 1928

EA 170,627 0,000 117 117 117 166 2093

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 17 7,75 26 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 1 2 0,50 2 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 2 5 0,75 8 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 0 0 0,00 0 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 3,75 3,75 2,38

Fen 30 4 5 2,75 9 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 17 24 11,00 8 44,87 44,87 35,68

Türkçe AeBaEEDcDEBacbb becdaBCadbecCA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik D        d             e      

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen aece eDB            A       B 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 0 5 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 2 4 33

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 1 1 7
TRİGONOMETRİ 7 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 0 1 0

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 5 20

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 0 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ER ÖZCAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,020 230,790 46 46 46 63 640

SÖZ 246,575 0,000 20 20 20 45 641

SAY 266,010 0,000 86 86 86 99 1016

EA 405,705 0,000 16 16 16 16 104

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 21 4 20,00 67 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 3 0 3,00 30 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 0 0 0,00 0 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 3,75 3,75 2,38

Fen 30 4 0 4,00 13 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 51 8 49,00 38 44,87 44,87 35,68

Türkçe CEADBDBCEACDaCAAadCEEDBDEBBcAE

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik BCd DBEBCDBCDADD   ADedEEBAB b

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDB                       B   

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 6 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 6 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 11 1 79
TRİGONOMETRİ 7 2 2 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 0 30

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 0 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ETKA TURGUT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,071 230,790 64 64 64 84 887

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 388,002 0,000 34 34 34 36 260

EA 281,654 0,000 64 64 64 89 879

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 28 1 27,75 93 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 3,75 3,75 2,38

Fen 30 18 12 15,00 50 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 46 13 42,75 33 44,87 44,87 35,68

Matematik DE BADdAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EbbCDBbBcEDBDECAECABeaadAdBdda

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 14 0 100
TRİGONOMETRİ 7 5 1 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 8 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GALİP MERT ÇAKIR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,183 230,790 100 100 100 137 1597

SÖZ 130,886 0,000 74 74 74 126 1684

SAY 268,589 0,000 85 85 85 98 1005

EA 230,754 0,000 97 97 97 136 1508

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 0 4,00 13 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 16 5 14,75 49 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 4 3 3,25 33 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 3,75 3,75 2,38

Fen 30 12 10 9,50 32 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 32 15 28,25 22 44,87 44,87 35,68

Türkçe   AD                 D      A 

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik B E DBEB DBCD cD  cecd E BAB D

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBAddeceDdaCA  dDE E eB    eA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 8 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 10 0 71
TRİGONOMETRİ 7 0 4 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 6 1 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 5 50

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 4 3 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 2 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM MIHLAYANLAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,909 230,790 76 76 76 100 1032

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 370,555 0,000 48 48 48 51 362

EA 238,038 0,000 93 93 93 129 1410

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 21 2 20,50 68 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,75 3,75 2,38

Fen 30 21 7 19,25 64 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 42 9 39,75 31 44,87 44,87 35,68

Matematik BCE D EBCDBCDAD E BA eAEE A Eb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDB dEcDeDAECAcDdDECE ABCeBCdA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 8 1 57
TRİGONOMETRİ 7 4 1 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE BALAKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,682 230,790 31 31 31 39 373

SÖZ 163,940 0,000 65 65 65 113 1517

SAY 401,443 0,000 25 25 25 26 197

EA 342,404 0,000 35 35 35 43 380

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 0 10,00 33 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 27 2 26,50 88 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 3,75 3,75 2,38

Fen 30 21 9 18,75 63 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 58 11 55,25 43 44,87 44,87 35,68

Türkçe ABBCE D DE  EA                

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik DECBADdAEEBABEbB EBDBEBCDBCDAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EcDCDBDBAEDBDECAaCABbaCddEedBa

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 2 0 25
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 1 86
TRİGONOMETRİ 7 6 1 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 7 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN ULUÇAY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 215,176 230,790 105 105 105 144 1680

SÖZ 201,846 0,000 47 47 47 87 1190

SAY 179,988 0,000 108 108 108 135 1593

EA 242,193 0,000 90 90 90 125 1365

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 11,11 11,11 10,72

Edebiyat 10 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,67

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,43 0,43 1,29

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,60 0,60 1,35

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,23 0,23 0,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,37 0,37 1,34

Sosyal 40 1 1 0,75 2 1,99 1,99 5,11

Matematik 30 4 5 2,75 9 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 1 4 0,00 0 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 4 2 3,50 35 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 3,75 3,75 2,38

Fen 30 9 7 7,25 24 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 32 20 27,00 21 44,87 44,87 35,68

Türkçe CEe BD  a bDcCAb dCEEDBDEBBcAE

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Sosyal                               a    E    

Cevap Anahtarı B EDBACBECDDABCDBBBCEAACDBCAEBDEDABECEDADB

Matematik  Cd  c BC  b         c   B   c

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen  D cc e e dEC    cECE  B bBC  

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 2 2 33

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 5 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 2 2 14
TRİGONOMETRİ 7 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 2 2 22

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 4 10

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 4 2 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 1 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİDAYET MOLLA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,903 230,790 21 21 21 26 265

SÖZ 242,443 0,000 22 22 22 48 688

SAY 352,333 0,000 57 57 57 60 466

EA 393,065 0,000 20 20 20 22 150

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 20 5 18,75 63 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 3,75 3,75 2,38

Fen 30 20 8 18,00 60 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 65 16 61,00 47 44,87 44,87 35,68

Türkçe ABdCEED DEBBEAEeEADBDBC bCDECA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik e  BADAAEcB   baCbBDBEBCDBCDAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen a aeDBDBAdDBDECdaCAdABbCAEBAB 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 5 0 83

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 4 50
TRİGONOMETRİ 7 5 0 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,267 230,790 104 104 104 142 1647

SÖZ 196,994 0,000 50 50 50 91 1256

SAY 188,470 0,000 103 103 103 130 1542

EA 254,022 0,000 82 82 82 112 1217

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 6 4 5,00 17 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 3 3 2,25 23 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 4 5 2,75 28 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,75 3,75 2,38

Fen 30 10 13 6,75 23 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 34 25 27,75 21 44,87 44,87 35,68

Türkçe dEADB a Ed aECAbBBbEEDeDEBBcA 

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik a E  BEBC  b         bA  e    

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BD Ac e  aeECcaed ECEaAd bB db

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 2 1 33

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 1 2 7
TRİGONOMETRİ 7 1 1 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 4 1 44

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 3 30

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 4 5 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 5 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL CANGÜL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 244,733 230,790 82 82 82 109 1165

SÖZ 219,030 0,000 38 38 38 72 976

SAY 230,425 0,000 93 93 93 111 1252

EA 282,834 0,000 63 63 63 88 868

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 8 11 5,25 18 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 3 7 1,25 13 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,75 3,75 2,38

Fen 30 16 14 12,50 42 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 46 33 37,75 29 44,87 44,87 35,68

Türkçe ABdCbaDBDEBBaAcCEADBDBCEAdaaCA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik DbCde c caBc  DBbE e     BCc b

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen aceeeBDBccDaDECAaCAdABCdAEecBa

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 1 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 5 1 83

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 4 5 29
TRİGONOMETRİ 7 1 4 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 3 2 33

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 7 30

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL T 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,974 230,790 5 5 5 6 63

SÖZ 254,839 0,000 14 14 14 36 545

SAY 431,145 0,000 12 12 12 12 82

EA 461,066 0,000 2 2 2 2 9

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 28 2 27,50 92 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,75 3,75 2,38

Fen 30 23 6 21,50 72 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 78 10 75,50 58 44,87 44,87 35,68

Türkçe bEADBDBCE CDECAeBBCEEDBDEBBEAE

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik BCEBDBEBCDBCDADDECBeDAAEEBABEb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDB EdAceDAaCABDBDECEeABCbBCCA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 6 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 13 1 93
TRİGONOMETRİ 7 6 1 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN DURGUT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 104,718 0,000 118 118 118 196 2441

SAY 98,308 0,000 119 119 119 196 2462

EA 111,094 0,000 119 119 119 196 2436

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 7 -0,75 -3 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 4 15 0,25 1 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 2 5 0,75 8 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 0 10 -2,50 -25 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 3,75 3,75 2,38

Fen 30 3 21 -2,25 -8 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 8 43 -2,75 -2 44,87 44,87 35,68

Türkçe   d E  a b  c  b d  b         

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik D eaA b  d bBcbBeba eb a ab   

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen dc Cc D edeeecdbcaeab  a bdAcb

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 8 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 3 7 21
TRİGONOMETRİ 7 1 3 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 0 5 0

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 5 20

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 0 10 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 6 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK CEREN ÖNAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,784 230,790 25 25 25 31 284

SÖZ 214,898 0,000 41 41 41 77 1028

SAY 370,687 0,000 47 47 47 50 361

EA 355,922 0,000 30 30 30 37 311

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 20 7 18,25 61 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 3,75 3,75 2,38

Fen 30 23 5 21,75 73 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 64 19 59,25 46 44,87 44,87 35,68

Türkçe d dCEaDBDEBBbAdCbADBDBCE CDaCA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik D  aAeAAEEBABcDBCd baEBCDBCaAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EeDCDBDBAdDBDECAa AaABCCAEeAB 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 6 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 10 3 71
TRİGONOMETRİ 7 3 2 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 2 78

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 7 2 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İZEM YILDIRIM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,729 230,790 9 9 9 11 89

SÖZ 223,162 0,000 34 34 34 67 935

SAY 445,555 0,000 9 9 9 9 45

EA 423,314 0,000 11 11 11 11 66

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 1 20,75 69 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 28 1 27,75 93 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,75 3,75 2,38

Fen 30 25 5 23,75 79 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 74 7 72,25 56 44,87 44,87 35,68

Türkçe  EdDBDBC A D C  BBCEED DEBB AE

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik BCE DBEBCDBCDADDECBADAAEEBABEb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBAEcbDCDAaCABDBDECEeABCAaCCA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 0 88
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 4 0 67

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 1 86
TRİGONOMETRİ 7 7 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN DURAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,517 230,790 53 53 53 71 716

SÖZ 146,036 0,000 69 69 69 118 1601

SAY 370,956 0,000 46 46 46 49 359

EA 285,624 0,000 62 62 62 86 847

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 1 6,75 23 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 22 5 20,75 69 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,75 3,75 2,38

Fen 30 21 7 19,25 64 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 50 13 46,75 36 44,87 44,87 35,68

Türkçe  EA BDeCE C                   

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik aCE DBEBCDBCDADDE BADdbEcBAB b

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBccEcDCDAaCABDdDECEe BCbBC A

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 8 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 5 1 83

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 9 3 64
TRİGONOMETRİ 7 4 2 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM EFE BAŞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,636 230,790 72 72 72 95 979

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 372,582 0,000 44 44 44 47 346

EA 251,574 0,000 84 84 84 115 1246

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 24 5 22,75 76 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,75 3,75 2,38

Fen 30 20 8 18,00 60 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 44 13 40,75 31 44,87 44,87 35,68

Matematik baCBADAAE BABEcBCEBDBEBCDBCcAc

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EdDCDBDBAEDdDEC aCAdbaCC EeAaC

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 11 2 79
TRİGONOMETRİ 7 6 1 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 2 78

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 6 3 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TURUCALI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,553 230,790 11 11 11 13 95

SÖZ 239,689 0,000 24 24 24 50 719

SAY 420,868 0,000 15 15 15 16 121

EA 427,251 0,000 10 10 10 10 58

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 26 4 25,00 83 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,75 3,75 2,38

Fen 30 24 6 22,50 75 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 75 15 71,25 55 44,87 44,87 35,68

Türkçe bBBCEEDBDEBBEAEdEADBDBCEdCaaCA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik DECBAceAEEBABEbBCEBDBEBCDBCaAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EdeCDBbBAEDBDECdaCABABCCAEcABC

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 6 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 13 1 93
TRİGONOMETRİ 7 5 2 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUDRET CİP 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,206 230,790 13 13 13 15 118

SÖZ 250,707 0,000 17 17 17 42 596

SAY 390,916 0,000 32 32 32 34 246

EA 442,409 0,000 7 7 7 7 38

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 1 25,75 86 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 26 3 25,25 84 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,75 3,75 2,38

Fen 30 20 9 17,75 59 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 72 13 68,75 53 44,87 44,87 35,68

Türkçe CEADBDBCE CDECA aBCEEDBDEBBEA 

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik BCEBDBEBCeBCDADDE BADAdEEBABEb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBedEc CDAaCABDdDECEdedCABCCd

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 6 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 2 86
TRİGONOMETRİ 7 5 1 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GÖZÜTOK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,303 230,790 12 12 12 14 96

SÖZ 195,617 0,000 51 51 51 95 1275

SAY 466,580 0,000 4 4 4 4 15

EA 387,675 0,000 22 22 22 26 175

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 1 15,75 53 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 28 2 27,50 92 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 10 0 10,00 100 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,75 3,75 2,38

Fen 30 28 2 27,50 92 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 72 5 70,75 54 44,87 44,87 35,68

Türkçe CEADBDBCEACa C       D D    AE

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik aCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABEb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBAEEADCDAECABDBDECEeAeCABCCA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 8 2 1 25
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 6 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 6 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 2 86
TRİGONOMETRİ 7 7 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 10 0 100

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN ÖKSÜZOĞLU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,227 230,790 70 70 70 92 971

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 376,894 0,000 41 41 41 44 325

EA 269,622 0,000 75 75 75 101 1033

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 26 1 25,75 86 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 3,75 3,75 2,38

Fen 30 17 7 15,25 51 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 43 8 41,00 32 44,87 44,87 35,68

Matematik BCE DBEBCDBCDADD  BADAAEEBABEb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDB dEdeCDAaCABDdDECEe  C a  A

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 1 86
TRİGONOMETRİ 7 5 0 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 2 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN TEZCAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,465 230,790 50 50 50 67 654

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 421,027 0,000 14 14 14 15 120

EA 274,134 0,000 71 71 71 97 967

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 27 2 26,50 88 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 3,75 3,75 2,38

Fen 30 22 4 21,00 70 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 49 6 47,50 37 44,87 44,87 35,68

Matematik DE BADAAEEBABEbBCEBDBEBCDBCaAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EdDeDBDB dDBDECAECABABC AEe B 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 13 1 93
TRİGONOMETRİ 7 6 0 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 1 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA DEDELER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,047 230,790 75 75 75 99 1029

SÖZ 191,485 0,000 53 53 53 98 1313

SAY 275,748 0,000 81 81 81 94 958

EA 280,283 0,000 66 66 66 92 899

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 13 10 10,50 35 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,75 3,75 2,38

Fen 30 18 12 15,00 50 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 49 34 40,50 31 44,87 44,87 35,68

Türkçe dEADdbeCcAbaaCeAeBCEEDcDEBBcAE

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik BCE  BEBCDBCa bDd ce d dbBeB b

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBeEdAeCDAaCAcDdDaCEBcaCbBadA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 1 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 1 5 17

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 4 50
TRİGONOMETRİ 7 0 4 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 6 2 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 6 4 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 5 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRZA DUYGULU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 186,651 230,790 114 114 114 163 2069

SÖZ 135,018 0,000 73 73 73 125 1663

SAY 187,083 0,000 106 106 106 133 1553

EA 186,242 0,000 111 111 111 157 1978

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 1 4,75 16 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 8 6 6,50 22 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 3 6 1,50 15 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 3 3 2,25 23 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 3,75 3,75 2,38

Fen 30 8 12 5,00 17 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 21 19 16,25 13 44,87 44,87 35,68

Türkçe   AD     d     A         BB   

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik      B Bb BC    bCB cAcd    bD

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDaeEbece dE Ac  cE Ed ed B   

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 8 2 0 25
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 2 2 14
TRİGONOMETRİ 7 3 3 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 3 1 33

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 6 30

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 3 3 30

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 3 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUAZZEZ CANAN HOŞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,281 230,790 28 28 28 35 329

SÖZ 212,144 0,000 43 43 43 80 1068

SAY 359,651 0,000 51 51 51 54 424

EA 394,620 0,000 18 18 18 20 143

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 5 18,75 63 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 26 3 25,25 84 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 3,75 3,75 2,38

Fen 30 16 12 13,00 43 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 62 20 57,00 44 44,87 44,87 35,68

Türkçe bBBCEaDBDEBeEA  EADBDB   dDaCA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik DECBAcAbEEBABEDBCE DBEBCDBbDAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EdDeDBbB cDBDECAaCAdbB ddEeAee

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 3 1 50

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 13 0 93
TRİGONOMETRİ 7 5 2 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 6 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EFE AYGÜN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,757 230,790 19 19 19 24 254

SÖZ 220,407 0,000 36 36 36 69 960

SAY 378,585 0,000 39 39 39 42 311

EA 394,333 0,000 19 19 19 21 145

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 24 2 23,50 78 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,75 3,75 2,38

Fen 30 20 9 17,75 59 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 66 18 61,50 47 44,87 44,87 35,68

Türkçe bBBCEbDBDEBBEAdeEADBbBCEd aECA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik D  BADAAEEBAB b CEBDdEBCDBCDAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EAcCbBDBcEDBDECdaaABAa CAEeAaC

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 3 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 4 1 67

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 10 2 71
TRİGONOMETRİ 7 5 0 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ AYAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 200,564 230,790 109 109 109 153 1908

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 250,098 0,000 89 89 89 105 1124

EA 182,390 0,000 112 112 112 159 2009

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 13 7 11,25 38 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 3 6 1,50 15 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,75 3,75 2,38

Fen 30 13 13 9,75 33 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 26 20 21,00 16 44,87 44,87 35,68

Matematik   E  BEBdbBCcbD   cA AbEEBA  b

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BbBebddDe AaCAc dDECEaA  cBCac

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 5 2 36
TRİGONOMETRİ 7 2 2 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 6 3 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 6 30

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 6 3 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ ŞAHİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,731 230,790 27 27 27 34 326

SÖZ 342,232 0,000 4 4 4 7 96

SAY 211,337 0,000 97 97 97 122 1375

EA 320,806 0,000 44 44 44 59 528

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 11,11 11,11 10,72

Edebiyat 10 5 4 4,00 40 0,36 0,36 0,67

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,43 0,43 1,29

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 0,60 0,60 1,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,23 0,23 0,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 0,37 0,37 1,34

Sosyal 40 28 11 25,25 63 1,99 1,99 5,11

Matematik 30 17 7 15,25 51 18,11 18,11 11,17

Toplam: 130 64 27 57,25 44 44,87 44,87 35,68

Türkçe ebADcbeC AbDECAb BCEEDBDEBBcAa

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Sosyal EbBeCcd DDABbDBaBCEbACDeCAEcDEbABEbEDADB

Cevap Anahtarı B EDBACBECDDABCDBBBCEAACDBCAEBDEDABECEDADB

Matematik  CE  BEBCDBCcADD bBA e EEadBcb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 3 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 1 4 17

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 2 4 29
HİKÂYE 3 3 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 5 3 2 60
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 1 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 3 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 2 71

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 4 50
TRİGONOMETRİ 7 2 2 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 219,072 230,790 103 103 103 140 1626

SÖZ 201,126 0,000 48 48 48 88 1197

SAY 191,257 0,000 102 102 102 129 1517

EA 289,222 0,000 59 59 59 82 802

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 11 4 10,00 33 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 0 8 -2,00 -20 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 5 4 4,00 40 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 3,75 3,75 2,38

Fen 30 5 13 1,75 6 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 35 26 28,50 22 44,87 44,87 35,68

Türkçe bEADcDBCbeCeaCAcdBCEEDBDEB cA 

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik B EB BEBC BCe Da   e A       c

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen eecbdbdb  dECc DBccC  e       

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 1 75
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 4 2 67

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 3 2 21
TRİGONOMETRİ 7 1 1 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 1 78

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 8 0

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 5 4 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZGÜRBÜZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,503 230,790 29 29 29 36 358

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 466,781 0,000 3 3 3 3 14

EA 280,150 0,000 67 67 67 93 900

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 28 2 27,50 92 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 10 0 10,00 100 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,75 3,75 2,38

Fen 30 28 2 27,50 92 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 56 4 55,00 42 44,87 44,87 35,68

Matematik BCEBDBEBCDBCDADDECBAcAAEEBABEb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBAEEADCDdECABDBDECEeABCABCCA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 13 1 93
TRİGONOMETRİ 7 6 1 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 10 0 100

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN YILDIRIM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 244,387 230,790 83 83 83 110 1171

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 352,224 0,000 58 58 58 61 468

EA 253,078 0,000 83 83 83 113 1226

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 24 4 23,00 77 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 7 1 6,75 68 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,75 3,75 2,38

Fen 30 16 9 13,75 46 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 40 13 36,75 28 44,87 44,87 35,68

Matematik DE BAcedEEB BEDBCEBDBEBCDBCaAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EdcaDBbBedD DE AaCAB BeC EBAe 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 13 0 93
TRİGONOMETRİ 7 3 3 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 6 40

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 7 1 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 2 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR ŞENSES 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,283 230,790 69 69 69 91 969

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 378,460 0,000 40 40 40 43 313

EA 260,598 0,000 78 78 78 107 1133

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 25 3 24,25 81 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 5 2 4,50 45 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 3,75 3,75 2,38

Fen 30 18 5 16,75 56 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 43 8 41,00 32 44,87 44,87 35,68

Matematik D  BADAAEaBABEbBCEBDBEBCDBCaAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EdDC BbB  DdDECAaCABAB  dEB B 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 2 86
TRİGONOMETRİ 7 5 0 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 2 50

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 1 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ AYDEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,874 230,790 87 87 87 116 1208

SÖZ 225,916 0,000 33 33 33 65 908

SAY 217,217 0,000 96 96 96 119 1344

EA 333,480 0,000 41 41 41 53 450

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 13 3 12,25 41 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 0 0 0,00 0 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 4 1 3,75 38 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 3,75 3,75 2,38

Fen 30 4 1 3,75 13 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 40 11 37,25 29 44,87 44,87 35,68

Türkçe eBdCEdDcDEBBEAdeEADBDBCEcCDECA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik       e E B   bB E  BEBCDBCaAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen           D DE Aa             

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 3 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 6 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 5 1 36
TRİGONOMETRİ 7 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 4 1 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROTİNDA TURHAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,159 230,790 36 36 36 47 460

SÖZ 157,054 0,000 66 66 66 114 1552

SAY 395,759 0,000 27 27 27 29 224

EA 332,366 0,000 42 42 42 54 456

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 5 8,75 29 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 27 3 26,25 88 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,75 3,75 2,38

Fen 30 20 10 17,50 58 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 57 18 52,50 40 44,87 44,87 35,68

Türkçe cBBCEaD DEa EAbC    b         

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik aEbBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCaAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EdDbDBbBAdDBaECAECABAaCaAEBbea

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 2 2 25
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 1 1 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 13 1 93
TRİGONOMETRİ 7 6 1 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 5 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZA ASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,125 230,790 3 3 3 4 51

SÖZ 232,803 0,000 28 28 28 57 803

SAY 468,530 0,000 2 2 2 2 9

EA 448,798 0,000 6 6 6 6 25

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 30 0 30,00 100 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,75 3,75 2,38

Fen 30 26 4 25,00 83 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 80 10 77,50 60 44,87 44,87 35,68

Türkçe CEADBDBCbACadCAeBBCEaDBDEBBEAd

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BbBAEEdDCDAECABDBDECEeAeCABCCA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 1 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 5 1 83

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 14 0 100
TRİGONOMETRİ 7 7 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ARIKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,166 230,790 54 54 54 73 733

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 411,616 0,000 17 17 17 18 152

EA 287,670 0,000 60 60 60 83 819

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 29 1 28,75 96 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 3,75 3,75 2,38

Fen 30 19 7 17,25 58 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 48 8 46,00 35 44,87 44,87 35,68

Matematik DECBADAAEEBABEbBCEBDBEBCDBCDAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EecCDBbBc DBDECAaCAcAB  eEB BC

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 13 1 93
TRİGONOMETRİ 7 7 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 1 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ATAYURT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,339 230,790 30 30 30 37 364

SÖZ 220,407 0,000 36 36 36 69 960

SAY 343,595 0,000 60 60 60 64 504

EA 388,317 0,000 21 21 21 25 172

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 24 6 22,50 75 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,75 3,75 2,38

Fen 30 16 11 13,25 44 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 62 24 56,00 43 44,87 44,87 35,68

Türkçe AcBCEEDaDEBBEAdeEADBbBCaA DdCA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik DECBAedeEEBABEbaCEBDBEBCDBCcAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen cdcCDBDB cDdDECAEaABbaaCAEd e 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 3 2 50

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 2 86
TRİGONOMETRİ 7 4 3 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 5 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET SARITOPRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,178 230,790 57 57 57 76 760

SÖZ 302,143 0,000 10 10 10 19 263

SAY 187,089 0,000 104 104 104 131 1550

EA 340,915 0,000 37 37 37 46 392

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 11,11 11,11 10,72

Edebiyat 10 0 1 -0,25 -3 0,36 0,36 0,67

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 0,43 0,43 1,29

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 0,60 0,60 1,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,23 0,23 0,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,37 0,37 1,34

Sosyal 40 13 4 12,00 30 1,99 1,99 5,11

Matematik 30 13 6 11,50 38 18,11 18,11 11,17

Toplam: 130 50 14 46,50 36 44,87 44,87 35,68

Türkçe CEdDB B ceCDECAdBBCEEDBDEBBEAE

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Sosyal a         ABCcB B   bCDBCAEcDE          

Cevap Anahtarı B EDBACBECDDABCDBBBCEAACDBCAEBDEDABECEDADB

Matematik B dBDBE CDBCbe    a  A ddBAB  

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 3 1 50

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 0 0 0
HİKÂYE 3 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 5 2 0 40
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 2 0 67
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 3 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 2 71

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 8 2 57
TRİGONOMETRİ 7 1 1 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 4 3 44



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL ESKİÇIRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,317 230,790 59 59 59 78 791

SÖZ 219,030 0,000 38 38 38 72 976

SAY 275,547 0,000 82 82 82 95 960

EA 314,418 0,000 46 46 46 63 586

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 13 10 10,50 35 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 3,75 3,75 2,38

Fen 30 18 12 15,00 50 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 53 30 45,50 35 44,87 44,87 35,68

Türkçe AdBCEEDBDEBBEAECbADBDebEdbeaCA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik Dd ce d dbBeB bBCE  BEBCDBCa b

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen dAeCDBDBeEDdDECAaCAcbBadAEBcad

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 3 3 50

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 4 50
TRİGONOMETRİ 7 0 4 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 6 2 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 6 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SU KAYA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,261 230,790 88 88 88 117 1214

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 346,302 0,000 59 59 59 63 492

EA 256,086 0,000 80 80 80 110 1200

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 24 2 23,50 78 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 4 4 3,00 30 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,75 3,75 2,38

Fen 30 15 10 12,50 42 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 39 12 36,00 28 44,87 44,87 35,68

Matematik BCd DBEBCDBCDADD  BADdAEEBAB D

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBb Ed eeeaCABDdDECE  B bBCde

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 0 86
TRİGONOMETRİ 7 4 1 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 4 40

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 3 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL DEYİRMENCİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 222,652 230,790 97 97 97 131 1559

SÖZ 245,179 0,000 21 21 21 46 663

SAY 144,424 0,000 113 113 113 146 1827

EA 289,661 0,000 58 58 58 81 798

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 11,11 11,11 10,72

Edebiyat 10 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,67

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,43 0,43 1,29

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,60 0,60 1,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,23 0,23 0,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 0,37 0,37 1,34

Sosyal 40 4 0 4,00 10 1,99 1,99 5,11

Matematik 30 7 7 5,25 18 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 1 2 0,50 5 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 3,75 3,75 2,38

Fen 30 1 5 -0,25 -1 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 34 16 30,00 23 44,87 44,87 35,68

Türkçe eBBCEEDBDEBB AdeEADBbB  A DECA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Sosyal                                     BEDA

Cevap Anahtarı A CDDEDBACBEBBCEAABCDBCAEBDEACDBBECDADBEDA

Matematik b  BA Ad  a      E   aB aBb Ab

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen  da    B    c    e         d  

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 2 1 33

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 5 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 0 3 0
TRİGONOMETRİ 7 3 1 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 4 3 44

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 2 10

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE İŞÇİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,537 230,790 42 42 42 57 573

SÖZ 143,281 0,000 70 70 70 119 1623

SAY 392,201 0,000 31 31 31 33 242

EA 295,747 0,000 51 51 51 74 734

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 3 6,25 21 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 24 4 23,00 77 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,75 3,75 2,38

Fen 30 22 8 20,00 67 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 53 15 49,25 38 44,87 44,87 35,68

Türkçe   BCdaDB    EAdC              

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik e CBAcAAEaBABEbBCE DBEBCDBCDAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen ddDCDBbBeEDBDECAaCAeAaCCAEBcBC

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 8 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 1 1 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 10 3 71
TRİGONOMETRİ 7 5 1 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KOLAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,654 230,790 40 40 40 53 534

SÖZ 179,090 0,000 59 59 59 105 1415

SAY 358,230 0,000 52 52 52 55 434

EA 353,658 0,000 31 31 31 38 323

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 5 12,75 43 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 26 3 25,25 84 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 3,75 3,75 2,38

Fen 30 16 13 12,75 43 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 56 21 50,75 39 44,87 44,87 35,68

Türkçe  EADBDBCb CadCAeBdCEE         

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik BCEaDBEBCDBCaADD CBADAAEEBABEb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BbBcdccDCDAaCAdDBDECEedB bBabd

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 3 1 38
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 5 1 83

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 2 86
TRİGONOMETRİ 7 6 0 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 5 50

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 6 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TANER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,261 230,790 80 80 80 106 1129

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 355,208 0,000 54 54 54 57 451

EA 242,550 0,000 88 88 88 123 1348

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 23 7 21,25 71 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,75 3,75 2,38

Fen 30 19 10 16,50 55 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 42 17 37,75 29 44,87 44,87 35,68

Matematik aCddDBEBCDBCacDDECcADdAEEBABED

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBAcdcDCDAaCABDBDEaEecB beCdA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 2 86
TRİGONOMETRİ 7 5 2 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 6 3 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 5 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK NECİP ÇİFTÇİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,584 230,790 73 73 73 96 1016

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 372,258 0,000 45 45 45 48 349

EA 242,550 0,000 88 88 88 123 1348

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 23 7 21,25 71 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,75 3,75 2,38

Fen 30 21 9 18,75 63 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 44 16 40,00 31 44,87 44,87 35,68

Matematik DECBADeAEaBbBcbBCEBDBEBCDBbaAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EeeCDBeBAcDdDECAECAeAcCdAEBAdC

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890
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80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 10 4 71
TRİGONOMETRİ 7 6 1 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 2 78

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOLUNAY TOLUN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,290 230,790 38 38 38 49 495

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 442,236 0,000 11 11 11 11 61

EA 275,638 0,000 70 70 70 96 951

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 27 1 26,75 89 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 3,75 3,75 2,38

Fen 30 25 3 24,25 81 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 52 4 51,00 39 44,87 44,87 35,68

Matematik BCEBDBEBCDBCDADDE B cAAEEBABED

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBA EdDCDAECABDdDECEBAB AeCCA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 14 0 100
TRİGONOMETRİ 7 4 1 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 1 80

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKAN DORUK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,631 230,790 99 99 99 136 1592

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 295,061 0,000 75 75 75 88 831

EA 232,022 0,000 96 96 96 135 1493

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 21 6 19,50 65 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 3,75 3,75 2,38

Fen 30 12 13 8,75 29 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 33 19 28,25 22 44,87 44,87 35,68

Matematik BCEBDBEBCDBCaADD  cebAbEEBbB D

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBcEc eeaeaCAcDdDECEe d bB  e

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 12 1 86
TRİGONOMETRİ 7 1 4 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 5 40

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 6 4 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 4 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER ASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,632 230,790 41 41 41 55 545

SÖZ 227,294 0,000 32 32 32 64 881

SAY 301,566 0,000 73 73 73 86 790

EA 357,747 0,000 29 29 29 35 301

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 17 4 16,00 53 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,75 3,75 2,38

Fen 30 16 11 13,25 44 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 56 21 50,75 39 44,87 44,87 35,68

Türkçe eEAbBDeCEAdD CAeBBCEEDBDEBBcAE

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik   E  BEBCDBCcADD   Aed EEB BEb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDB ccdcCDAEaABDdDECEd e baaCA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 4 2 67

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 8 1 57
TRİGONOMETRİ 7 1 2 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 5 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT BARAN ALMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 231,862 230,790 92 92 92 122 1388

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 322,256 0,000 63 63 63 69 629

EA 233,526 0,000 95 95 95 134 1471

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 21 5 19,75 66 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 4 4 3,00 30 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,75 3,75 2,38

Fen 30 15 10 12,50 42 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 36 15 32,25 25 44,87 44,87 35,68

Matematik BCE  BEBCbBCaADD  BADAAbaBAcED

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBcd bc DbabABDdDECEe dCAB C 

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 8 4 57
TRİGONOMETRİ 7 5 0 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 4 40

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 6 4 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 2 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUTCAN ÖZTÜRK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 257,961 230,790 66 66 66 88 937

SÖZ 187,353 0,000 57 57 57 102 1366

SAY 291,282 0,000 77 77 77 90 859

EA 294,715 0,000 54 54 54 77 752

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 15 5 13,75 46 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 3,75 3,75 2,38

Fen 30 16 7 14,25 48 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 48 23 42,25 33 44,87 44,87 35,68

Türkçe b BCEbcBDEaBEAaeEAcBDBCa daaCA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik D   AcA EaBAB b CE  BEBC eCc D

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EeDC BDBAcDdDECAaaAcbB   E  B 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 3 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 4 2 67

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 2 50
TRİGONOMETRİ 7 2 1 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 6 2 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 2 70

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 6 4 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 1 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ALİ ATBAKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,722 230,790 62 62 62 81 837

SÖZ 179,090 0,000 59 59 59 105 1415

SAY 317,107 0,000 67 67 67 73 665

EA 299,514 0,000 48 48 48 71 701

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 5 12,75 43 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 17 3 16,25 54 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 7 1 6,75 68 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,75 3,75 2,38

Fen 30 17 7 15,25 51 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 48 15 44,25 34 44,87 44,87 35,68

Türkçe  E  Bb   A D CAc BCEdDaaEBB A 

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik B E DBEBC BbcAD   BA dAEEB   D

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBAb cbCe aCA DBDECEeAB A  aA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 0 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 1 1 17

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 0 50
TRİGONOMETRİ 7 3 1 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 2 78

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 7 1 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 2 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KARA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,188 230,790 56 56 56 75 759

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 405,430 0,000 21 21 21 22 176

EA 266,614 0,000 77 77 77 104 1060

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 26 3 25,25 84 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,75 3,75 2,38

Fen 30 22 8 20,00 67 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 48 11 45,25 35 44,87 44,87 35,68

Matematik BCEBDBEBCDBCcADDE BAcdAEEBABED

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBcdEcDCDAaCAdDdDECEBAeCbBCCA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 14 0 100
TRİGONOMETRİ 7 4 2 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KOCATÜRK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,950 230,790 15 15 15 17 128

SÖZ 232,803 0,000 28 28 28 57 803

SAY 403,137 0,000 23 23 23 24 187

EA 412,702 0,000 13 13 13 13 87

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 25 4 24,00 80 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,75 3,75 2,38

Fen 30 23 7 21,25 71 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 72 17 67,75 52 44,87 44,87 35,68

Türkçe CEADBDBCaedeECAeBBCEaDBDEBBEAE

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik BCEBDBEBCDBCaADD CBADdcEEBABEa

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBAEEdDCDAaaAdDdDECEBAaCAaCCA

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 1 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 4 2 67

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 13 1 93
TRİGONOMETRİ 7 4 2 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 6 4 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EFE YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,386 230,790 33 33 33 41 385

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 462,913 0,000 5 5 5 5 17

EA 281,654 0,000 64 64 64 89 879

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 28 1 27,75 93 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 9 0 9,00 90 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 3,75 3,75 2,38

Fen 30 27 2 26,50 88 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 55 3 54,25 42 44,87 44,87 35,68

Matematik DE BADAAEEaABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen E DCDBDBAEDdDECAEaABABCCAEBABC

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 13 1 93
TRİGONOMETRİ 7 6 0 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 9 0 100

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 0 90

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 10 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT TALAT YETKİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,685 230,790 90 90 90 120 1371

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 321,062 0,000 65 65 65 71 639

EA 213,974 0,000 103 103 103 145 1703

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 18 6 16,50 55 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 6 2 5,50 55 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,75 3,75 2,38

Fen 30 18 8 16,00 53 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 36 14 32,50 25 44,87 44,87 35,68

Matematik D CcccAAEEBb EDBCE  BEe DBCa D

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen b DCDBDBAdDBD  AaaABAeC eEdABe

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 10 1 71
TRİGONOMETRİ 7 3 3 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 5 2 56

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 2 70

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 6 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ARAS 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 195,078 230,790 110 110 110 157 1976

SÖZ 167,723 0,000 64 64 64 111 1493

SAY 166,411 0,000 110 110 110 138 1679

EA 202,329 0,000 105 105 105 150 1826

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 5 9,75 33 11,11 11,11 10,72

Edebiyat 10 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,67

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,43 0,43 1,29

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,60 0,60 1,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,23 0,23 0,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,37 0,37 1,34

Sosyal 40 1 0 1,00 3 1,99 1,99 5,11

Matematik 30 6 10 3,50 12 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 3 4 2,00 20 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 3,75 3,75 2,38

Fen 30 9 15 5,25 18 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 27 30 19,50 15 44,87 44,87 35,68

Türkçe bBBC aD DEBBEAEdbe            

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Sosyal                                      E  

Cevap Anahtarı A CDDEDBACBEBBCEAABCDBCAEBDEACDBBECDADBEDA

Matematik b   e b d B   a Cd  c BbaBC cD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen EceC dDBAd  DaCdE dccB adbdbe 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 8 4 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 1 3 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 0 0 0

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 5 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 2 5 14
TRİGONOMETRİ 7 0 2 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 4 3 44

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 3 4 30

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 7 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZÇELİK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 213,015 230,790 107 107 107 147 1725

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 280,187 0,000 80 80 80 93 927

EA 213,974 0,000 103 103 103 145 1703

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 17 2 16,50 55 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 2 7 0,25 3 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,75 3,75 2,38

Fen 30 12 12 9,00 30 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 29 14 25,50 20 44,87 44,87 35,68

Matematik DEC A A E BABEb  EBDB  CDBb   

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen beee dDBcdDBDECAa Adc CCA e a 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 10 1 71
TRİGONOMETRİ 7 4 0 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 3 1 33

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 7 20

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 7 2 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 3 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZYİĞEN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 257,223 230,790 67 67 67 89 947

SÖZ 97,832 0,000 119 119 119 197 2461

SAY 390,788 0,000 33 33 33 35 247

EA 258,976 0,000 79 79 79 108 1157

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 16 -2,00 -7 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 27 3 26,25 88 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,75 3,75 2,38

Fen 30 19 8 17,00 57 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 48 27 41,25 32 44,87 44,87 35,68

Türkçe     e e   ebbdbbBab   abc ecdE

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Matematik BCEBDBEdCDBCaADDECcADAAEEBABED

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen BDBccEAbCDAaCABDBDECEBdc b C e

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 8 0 6 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 0 3 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 1 0 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 0 3 0

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 14 0 100
TRİGONOMETRİ 7 6 1 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 2 78

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 4 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAFER ALİ YETİM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,198 230,790 55 55 55 74 758

SÖZ 326,151 0,000 7 7 7 11 147

SAY 162,842 0,000 111 111 111 139 1702

EA 277,393 0,000 69 69 69 95 940

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 11,11 11,11 10,72

Edebiyat 10 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,67

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,43 0,43 1,29

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 0,60 0,60 1,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 0,23 0,23 0,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,37 0,37 1,34

Sosyal 40 23 6 21,50 54 1,99 1,99 5,11

Matematik 30 10 9 7,75 26 18,11 18,11 11,17

Toplam: 130 52 23 46,25 36 44,87 44,87 35,68

Türkçe ABBCEEDBDEBBcA CEecBbBe e acCA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Sosyal           adCEbeB DBCAEBDEdCDBBECDAaBEDA

Cevap Anahtarı A CDDEDBACBEBBCEAABCDBCAEBDEACDBBECDADBEDA

Matematik D  ac bddaB   a  E  BEBCbBCD c

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 3 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 2 2 33

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 5 2 3 40
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 1 1 33
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 3 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 6 1 86

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 3 4 21
TRİGONOMETRİ 7 0 4 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 1 78



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KANAT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 175,320 230,790 116 116 116 167 2166

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 192,897 0,000 100 100 100 127 1502

EA 174,870 0,000 115 115 115 162 2068

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 11 4 10,00 33 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 0 6 -1,50 -15 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 2 5 0,75 8 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,75 3,75 2,38

Fen 30 6 16 2,00 7 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 17 20 12,00 9 44,87 44,87 35,68

Matematik a EB  E C BCaA D   e e E B   D

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Fen  ccb  b eceaa a dDE EeAaCdBde 

Cevap Anahtarı B BDBAEEADCDAECABDBDECEBABCABCCA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 5 1 36
TRİGONOMETRİ 7 0 2 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 6 1 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 6 0

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 2 5 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 5 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ADA BALKIR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,101 230,790 45 45 45 61 610

SÖZ 327,608 0,000 6 6 6 10 140

SAY 180,623 0,000 107 107 107 134 1589

EA 340,019 0,000 38 38 38 47 397

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 11,11 11,11 10,72

Edebiyat 10 4 6 2,50 25 0,36 0,36 0,67

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 0,43 0,43 1,29

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 0,60 0,60 1,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,23 0,23 0,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,37 0,37 1,34

Sosyal 40 20 18 15,50 39 1,99 1,99 5,11

Matematik 30 13 10 10,50 35 18,11 18,11 11,17

Toplam: 130 58 33 49,75 38 44,87 44,87 35,68

Türkçe dEADBDBCEdCDECAbBdCEEDaDEBBEAE

Cevap Anahtarı B CEADBDBCEACDECAABBCEEDBDEBBEAE

Sosyal abcACeEdDaeebDBBBCbedCadCA cDEDccECEDA e

Cevap Anahtarı B EDBACBECDDABCDBBBCEAACDBCAEBDEDABECEDADB

Matematik B E DeEBabBCeAaD  aA eecEBA  c

Cevap Anahtarı B BCEBDBEBCDBCDADDECBADAAEEBABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 6 0 100

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 7 3 4 43
HİKÂYE 3 1 2 33

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 5 2 3 40
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 3 1 2 33
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 0 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 4 43

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 6 4 43
TRİGONOMETRİ 7 1 3 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 6 3 67



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DENİZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,403 230,790 43 43 43 58 576

SÖZ 177,713 0,000 61 61 61 107 1427

SAY 354,350 0,000 55 55 55 58 457

EA 315,856 0,000 45 45 45 62 565

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 2 12,50 42 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 20 3 19,25 64 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 4 3 3,25 33 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 3,75 3,75 2,38

Fen 30 19 5 17,75 59 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 52 10 49,50 38 44,87 44,87 35,68

Türkçe bB CE DBDEB EA  EAD b         

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik D   ADd  EBABEbBCE DBEB DBCaAD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen Ed eDB B dDBDECAaCABAaC AEB B 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 3 0 38
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 11 1 79
TRİGONOMETRİ 7 2 1 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 1 78

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 3 40

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 1 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,851 230,790 52 52 52 70 710

SÖZ 195,617 0,000 51 51 51 95 1275

SAY 316,923 0,000 68 68 68 74 667

EA 292,923 0,000 55 55 55 78 770

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 1 15,75 53 11,11 11,11 10,72

Matematik 30 13 5 11,75 39 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 6 2 5,50 55 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,75 3,75 2,38

Fen 30 21 5 19,75 66 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 50 11 47,25 36 44,87 44,87 35,68

Türkçe    CE DB EBBEA C   B  CEcC  CA

Cevap Anahtarı A ABBCEEDBDEBBEAECEADBDBCEACDECA

Matematik    a cA EEBbBEb CE  BEB DBb   

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen   eCDBDBeEDdDECAECABAB CAEeAa 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 0 63
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 1 1 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 6 4 0 67

Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 8 2 57
TRİGONOMETRİ 7 1 2 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 4 1 44

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 2 60

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 4. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARACASU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,657 230,790 91 91 91 121 1374

SÖZ 108,850 0,000 76 76 76 128 1817

SAY 321,933 0,000 64 64 64 70 632

EA 218,486 0,000 100 100 100 141 1643

Katılımlar: 119 119 119 197 2484

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 18 3 17,25 58 18,11 18,11 11,17

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,11 4,11 2,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,81 5,81 3,83

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 3,75 3,75 2,38

Fen 30 17 7 15,25 51 13,66 13,66 8,68

Toplam: 130 35 10 32,50 25 44,87 44,87 35,68

Matematik D  BA dcE BAB DB E DBEBCbB  AD

Cevap Anahtarı A DECBADAAEEBABEDBCEBDBEBCDBCDAD

Fen d cCaBDBAEDBcECAaCABAa b E  B 

Cevap Anahtarı A EADCDBDBAEDBDECAECABABCCAEBABC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

ANALİTİK GEOMETRİ 14 9 1 64
TRİGONOMETRİ 7 2 2 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 0 78

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

GAZLAR 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 2 30
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