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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 24.67 10.13 22.14 12.71 3.85 11.74 13.91 3.95 12.92 6.62 3.52 5.74 57.90 21.45 52.54 268.375

İl Ortalaması 24.80 10.08 22.27 12.74 3.86 11.78 14.33 3.89 13.36 6.80 3.48 5.93 58.66 21.32 53.33 271.197
Okul Ortalaması 23.04 7.69 21.12 11.50 3.42 10.64 13.23 3.38 12.38 5.35 3.04 4.59 53.12 17.54 48.73 255.832

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - KÜBRA UYSAL 11 / 0 31 5 29.75 14 5 12.75 29 0 29.00 12 1 11.75 86.00 11.00 83.25 376.135 681 167 1 1
2 0 - AHMET DEMİRCİ 0 / 0 34 6 32.50 15 5 13.75 24 4 23.00 14 5 12.75 87.00 20.00 82.00 368.970 791 190 2 2
3 0 - CEYLİN ECEKESKİN 11 / B 34 6 32.50 14 5 12.75 22 6 20.50 10 8 8.00 80.00 25.00 73.75 340.062 1270 322 3 3
4 0 - CAN ÖZTÜRK 0 / 0 27 5 25.75 17 3 16.25 15 4 14.00 14 2 13.50 73.00 14.00 69.50 324.488 1531 406 4 4
5 0 - BERİL GENÇYİĞİT 11 / 0 36 4 35.00 15 4 14.00 15 4 14.00 8 7 6.25 74.00 19.00 69.25 321.413 1587 423 5 5
6 0 - HÜSEYİN ENDOĞAN 11 / 0 29 5 27.75 13 3 12.25 21 1 20.75 4 0 4.00 67.00 9.00 64.75 310.603 1782 467 7 6
7 0 - ALİ BERAT DEMİR 11 / B 33 7 31.25 17 3 16.25 14 11 11.25 9 9 6.75 73.00 30.00 65.50 307.970 1833 481 8 7
8 0 - EFE ACAR 0 / 0 28 10 25.50 15 5 13.75 16 3 15.25 8 6 6.50 67.00 24.00 61.00 296.348 2067 534 10 8
9 0 - YUSUF TÖRÜN 0 / 0 18 13 14.75 15 3 14.25 22 4 21.00 10 4 9.00 65.00 24.00 59.00 294.223 2115 549 11 9

10 0 - DURU YILMAZ 0 / 0 24 7 22.25 17 3 16.25 13 5 11.75 7 1 6.75 61.00 16.00 57.00 281.570 2373 624 13 10
11 0 - DORUK CAN KÜÇÜK 0 / 0 29 10 26.50 14 5 12.75 9 6 7.50 11 4 10.00 63.00 25.00 56.75 279.843 2417 639 14 11
12 0 - HİRANUR YILMAZ 11 / C 28 6 26.50 5 4 4.00 24 3 23.25 0 2 -0.50 57.00 15.00 53.25 275.275 2525 660 15 12
13 0 - ÇAĞLAR YILMAZ 0 / 0 26 10 23.50 15 3 14.25 13 1 12.75 4 2 3.50 58.00 16.00 54.00 271.812 2583 674 16 13
14 0 - YUSUF ERTEM 0 / 0 23 15 19.25 15 3 14.25 19 1 18.75 2 6 0.50 59.00 25.00 52.75 270.317 2607 682 17 14
15 0 - DORUK ÖZHAN 0 / 0 23 12 20.00 9 5 7.75 11 2 10.50 8 1 7.75 51.00 20.00 46.00 247.590 3160 824 20 15
16 0 - ALİ ARMANC GÜNEL 0 / 0 25 5 23.75 11 2 10.50 11 3 10.25 0 0 0.00 47.00 10.00 44.50 239.720 3328 863 24 16
17 0 - EMRE NAS 11 / 0 15 1 14.75 15 3 14.25 8 1 7.75 5 6 3.50 43.00 11.00 40.25 225.738 3696 959 27 17
18 0 - ENE BARUT 11 / 0 21 12 18.00 13 5 11.75 6 2 5.50 5 2 4.50 45.00 21.00 39.75 223.488 3759 978 28 18
19 0 - POYRAZ ÖZDEN 11 / 0 21 5 19.75 9 5 7.75 10 1 9.75 1 1 0.75 41.00 12.00 38.00 219.585 3843 997 29 19
20 0 - İHSAN AKTAŞ 0 / 0 16 6 14.50 15 3 14.25 11 5 9.75 2 9 -0.25 44.00 23.00 38.25 219.305 3851 1000 30 20
21 0 - BERRA YAZICI 11 / 0 25 12 22.00 10 7 8.25 8 4 7.00 0 0 0.00 43.00 23.00 37.25 215.317 3925 1016 31 21
22 0 - DENİZ ÖZDEN 0 / 0 12 3 11.25 9 4 8.00 6 2 5.50 1 0 1.00 28.00 9.00 25.75 178.715 4627 1168 37 22
23 0 - EREN COŞKUN 0 / 0 15 18 10.50 3 1 2.75 5 5 3.75 0 0 0.00 23.00 24.00 17.00 150.453 4939 1226 39 23
24 0 - KEREM ÇETİN 0 / 0 14 11 11.25 0 0 0.00 0 2 -0.50 4 3 3.25 18.00 16.00 14.00 140.007 5034 1243 42 24
25 0 - KEREM MUTLU 11 / 0 0 0 0.00 4 0 4.00 10 5 8.75 0 0 0.00 14.00 5.00 12.75 139.870 5037 1245 43 25
26 0 - ECE BEYHAN 0 / 0 12 6 10.50 0 0 0.00 2 3 1.25 0 0 0.00 14.00 9.00 11.75 132.820 5093 1255 46 26


