
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT KURS MERKEZİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME-4 32381 668 142 113

Ortalamalar
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.33 4.74 11.75 6.00 3.18 4.94 6.36 3.00 5.36 5.26 2.62 4.39 8.22 5.37 6.43 9.77 6.73 7.53 48.94 25.63 40.39 330.143

İl Ortalaması 14.56 3.59 13.37 6.68 2.92 5.71 7.01 2.62 6.14 6.90 2.04 6.22 10.73 4.55 9.21 11.81 6.04 9.79 57.70 21.76 50.44 366.307
Okul Ortalaması 15.90 2.73 14.99 7.35 2.42 6.54 7.59 2.28 6.83 7.85 1.42 7.37 13.81 3.51 12.63 13.95 5.05 12.26 66.44 17.43 60.63 403.268

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Yüzde Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Yüzde Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - AYDA ŞEN 0 / 0 19 0 19.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 87.00 2.00 86.34 495.345 %0.05 15 1 1 1
2 0 - ALMİNA ERTÜRK 8 / 0 18 1 17.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 86.00 3.00 85.01 489.885 %0.28 90 5 2 2
3 0 - TUNA GÖZLÜ 0 / 0 19 0 19.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 18 2 17.33 85.00 4.00 83.67 485.466 %0.61 196 11 3 3
4 0 - HASAN ALİ DOĞAN 8 / A 17 2 16.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 19 1 18.67 86.00 3.00 85.00 484.118 %0.75 244 15 4 4
5 0 - DEFNE ÇATALAHMETOĞLU 8 / 0 17 2 16.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 19 1 18.67 86.00 3.00 85.00 484.118 %0.75 244 15 4 4
6 0 - BURAK HAMALOĞLU 8 / 0 18 1 17.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 18 2 17.33 85.00 4.00 83.67 482.400 %0.97 315 19 6 6
7 0 - İLBEY HİKMET ERSÖZ 8 / 0 18 1 17.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 18 2 17.33 85.00 4.00 83.67 482.400 %0.97 315 19 6 6
8 0 - YİĞİT KIRÇAN 0 / 0 18 1 17.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 20 0 20.00 84.00 5.00 82.34 480.956 %1.16 376 21 8 8
9 0 - ZEYNEP ELA OKUR 8 / 0 18 1 17.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 19 0 19.00 18 2 17.33 82.00 6.00 80.01 473.111 %2.45 793 36 10 9

10 0 - POYRAZ PÜSKÜL 0 / 0 18 1 17.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 20 0 20.00 16 3 15.00 82.00 6.00 80.00 471.501 %2.72 881 41 11 10
11 0 - FEYZA ZEYNEP P * 0 / 0 18 1 17.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 19 1 18.67 18 2 17.33 82.00 7.00 79.68 471.494 %2.72 882 42 12 11
12 28 - MUHAMMED ALBAYRAK 0 / 0 18 1 17.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 18 1 17.67 81.00 7.00 78.68 469.941 %3.02 979 45 13 12
13 0 - SELİN ERİŞ 0 / 0 17 2 16.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 17 3 16.00 82.00 7.00 79.67 469.584 %3.10 1003 46 14 13
14 99999 - NİLSU NAZ AKTAŞ 0 / 0 18 1 17.67 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 19 1 18.67 18 2 17.33 81.00 8.00 78.34 468.949 %3.24 1049 50 15 14
15 0 - DERİN SU AKIN 0 / 0 18 0 18.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 19 0 19.00 16 4 14.67 81.00 6.00 79.01 466.619 %3.78 1224 53 16 15
16 0 - FEVZİ ARABALI 0 / 0 19 0 19.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 16 4 14.67 20 0 20.00 81.00 8.00 78.33 464.538 %4.30 1391 55 17 16
17 0 - BERRA AKTAŞ 8 / 0 18 1 17.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 18 2 17.33 18 2 17.33 81.00 8.00 78.33 464.511 %4.32 1400 56 18 17
18 0 - EYLÜL NİSA TÜMAY 0 / 0 17 2 16.33 9 0 9.00 9 1 8.67 7 3 6.00 19 1 18.67 18 1 17.67 79.00 8.00 76.34 463.840 %4.46 1445 59 19 18
19 128 - ATAKAN ERDEM 0 / 0 17 2 16.33 8 2 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 19 1 18.67 19 1 18.67 79.00 10.00 75.67 463.734 %4.50 1458 60 20 19
20 0 - RAMAZAN EMİR KAYA 8 / 0 16 3 15.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 18 1 17.67 20 0 20.00 79.00 9.00 76.00 461.090 %5.10 1653 69 21 20
21 0 - HİRA NUR YAVUZ 0 / 0 18 1 17.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 18 2 17.33 17 3 16.00 79.00 10.00 75.67 457.196 %6.13 1986 78 22 21
22 0 - ECESUKILI 8 / 0 17 2 16.33 7 3 6.00 9 1 8.67 0 0 0.00 20 0 20.00 18 2 17.33 71.00 8.00 68.33 454.699 %6.80 2201 87 23 22
23 1 - YUNUSEMRE ERDEM 8 / 0 15 3 14.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 19 0 19.00 17 2 16.33 78.00 8.00 75.33 453.928 %6.98 2260 89 24 23
24 0 - ZEHRA AYAYDIN 8 / Z 18 1 17.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 17 1 16.67 16 4 14.67 79.00 8.00 76.35 453.847 %7.01 2270 90 25 24
25 0 - ZEYNEP AKIMCILAR 0 / 0 19 0 19.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 17 1 16.67 16 4 14.67 77.00 10.00 73.67 452.890 %7.28 2356 92 26 25
26 0 - ERDEM AYAZ 0 / 0 16 3 15.00 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 18 2 17.33 20 0 20.00 76.00 13.00 71.66 452.358 %7.39 2394 93 27 26
27 77777 - ARYA ALTUN 0 / 0 18 1 17.67 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 19 1 18.67 16 4 14.67 76.00 13.00 71.68 452.174 %7.43 2407 96 28 27
28 0 - AHMET TEZEREN 8 / B 18 1 17.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 19 1 18.67 14 6 12.00 78.00 11.00 74.34 451.622 %7.54 2442 98 29 28
29 0 - ECRİN MELEK YILMAZ 0 / 0 19 0 19.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 15 4 13.67 16 4 14.67 80.00 8.00 77.34 449.262 %8.14 2636 103 30 29
30 0 - DENİZ SEZGİN 0 / 0 15 3 14.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 18 1 17.67 18 2 17.33 77.00 10.00 73.67 449.116 %8.18 2648 104 31 30
31 0 - ATAKAN ERTÜRK 0 / 0 18 1 17.67 5 5 3.33 8 2 7.33 10 0 10.00 20 0 20.00 14 6 12.00 75.00 14.00 70.33 448.395 %8.37 2711 106 32 31
32 0 - EFE KARACA 8 / 0 18 1 17.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 16 4 14.67 78.00 11.00 74.34 448.152 %8.46 2739 107 33 32
33 0 - NAZ BURTUL 8 / C 17 2 16.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 18 2 17.33 15 5 13.33 78.00 11.00 74.33 447.021 %8.78 2844 112 34 33
34 0 - METEHAN DUMANLI 0 / 0 16 3 15.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 18 2 17.33 16 3 15.00 77.00 11.00 73.33 445.195 %9.30 3012 118 35 34
35 287 - YUSUF ERAY DURGUT 0 / 0 16 3 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 17 3 16.00 17 2 16.33 77.00 11.00 73.34 443.750 %9.71 3145 124 36 35
36 0 - BURAK BAYINDIR 8 / A 16 2 15.33 8 1 7.67 7 2 6.33 9 0 9.00 19 1 18.67 15 4 13.67 74.00 10.00 70.67 443.063 %9.90 3205 125 37 36
37 0 - NEHİR GÜLER 8 / 0 17 2 16.33 6 4 4.67 7 2 6.33 6 3 5.00 18 2 17.33 18 2 17.33 72.00 15.00 66.99 442.744 %9.99 3235 127 38 37
38 0 - DENİZ FIRAT 0 / 0 17 2 16.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 18 2 17.33 15 5 13.33 76.00 13.00 71.66 442.617 %10.02 3245 128 39 38
39 0 - ÇETİN DORUK TIRAŞOĞLU 0 / 0 17 2 16.33 8 2 7.33 7 3 6.00 8 1 7.67 18 2 17.33 16 3 15.00 74.00 13.00 69.66 442.355 %10.10 3272 131 40 39
40 3629 - MURAT SOYLU 8 / E 15 3 14.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 18 2 17.33 17 3 16.00 75.00 13.00 70.66 440.251 %10.71 3468 141 43 40
41 0 - ESİLA KIRAYLAR 8 / 0 16 3 15.00 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 18 2 17.33 18 2 17.33 71.00 18.00 64.99 437.277 %11.57 3748 148 45 41
42 0 - EGE GİRAY KURT 0 / 0 14 5 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 16 4 14.67 75.00 14.00 70.34 436.919 %11.69 3784 149 46 42
43 0 - KAAN ASLAN 8 / 0 15 4 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 15 4 13.67 20 0 20.00 75.00 13.00 70.67 436.164 %11.86 3842 152 47 43
44 0 - IŞIKÖZPINAR 0 / 0 16 3 15.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 16 4 14.67 18 2 17.33 75.00 14.00 70.34 436.127 %11.89 3851 153 48 44
45 0 - MİRA AKDOĞAN 0 / 0 16 3 15.00 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 17 1 16.67 16 4 14.67 74.00 13.00 69.67 435.802 %12.00 3886 155 49 45
46 1453 - EMİR YILMAZ 0 / 0 16 3 15.00 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 17 3 16.00 16 4 14.67 74.00 15.00 69.00 432.519 %12.96 4198 160 50 46
47 0 - DURU NAZ BENGÜL 8 / 0 16 3 15.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 16 3 15.00 16 4 14.67 75.00 13.00 70.67 432.425 %13.00 4210 161 51 47
48 0 - ŞÜKRAN DENİZ ÇİFTÇİ 0 / 0 18 1 17.67 6 4 4.67 9 1 8.67 5 4 3.67 17 2 16.33 15 4 13.67 70.00 16.00 64.68 431.786 %13.20 4273 162 52 48
49 0 - FATİH AHMADI 0 / 0 17 2 16.33 7 3 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 14 1 13.67 17 1 16.67 72.00 10.00 68.67 431.701 %13.23 4284 167 53 49
50 0 - İREM ARTUKSÜER 0 / 0 17 1 16.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 1 6.67 17 2 16.33 15 5 13.33 71.00 14.00 66.33 431.172 %13.42 4346 169 54 50
51 0 - NECLA KOYUNCU 8 / 0 18 1 17.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 13 3 12.00 17 3 16.00 74.00 11.00 70.34 431.079 %13.45 4355 170 55 51
52 549 - ALİ ÇINAR ÜLGER 0 / 0 16 3 15.00 6 3 5.00 8 2 7.33 10 0 10.00 18 1 17.67 14 6 12.00 72.00 15.00 67.00 429.023 %14.04 4546 175 57 52
53 0 - ABDULKARİM ÖMER 0 / 0 17 2 16.33 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 16 4 14.67 15 4 13.67 73.00 15.00 68.00 427.895 %14.36 4650 178 58 53
54 67676 - YALIN CANDAŞ 8 / Z 17 1 16.67 9 1 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 15 3 14.00 14 5 12.33 71.00 14.00 66.34 421.201 %16.22 5253 189 59 54
55 0 - ZEYNEP DURMUŞ 0 / 0 18 1 17.67 6 4 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 13 4 11.67 16 4 14.67 71.00 15.00 66.01 419.869 %16.63 5385 193 60 55
56 0 - RİMA BAİKOĞLU 8 / 0 15 4 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 15 5 13.33 17 3 16.00 72.00 17.00 66.33 419.564 %16.74 5419 194 61 56
57 0 - SERRA ALTUNTEPE 0 / 0 16 3 15.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 13 5 11.33 17 3 16.00 72.00 15.00 67.00 417.102 %17.53 5675 204 62 57
58 575 - BEGÜM AYDIN 0 / 0 14 4 12.67 8 2 7.33 10 0 10.00 5 3 4.00 17 2 16.33 14 5 12.33 68.00 16.00 62.66 413.846 %18.50 5991 216 63 58
59 0 - EFE VARDAR 0 / 0 17 2 16.33 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 15 2 14.33 13 7 10.67 68.00 18.00 62.00 410.873 %19.43 6293 223 64 59
60 0 - EREN ATLAS AKSOY 8 / 0 17 2 16.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 14 4 12.67 14 6 12.00 68.00 19.00 61.67 408.061 %20.31 6576 231 65 60
61 127 - LEVENT ALİ YAYLA 8 / 0 19 0 19.00 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 14 5 12.33 11 9 8.00 69.00 19.00 62.66 406.278 %20.90 6768 236 66 61
62 3005 - ALİ YEKTA 8 / D 17 2 16.33 7 2 6.33 9 1 8.67 9 1 8.67 15 5 13.33 12 8 9.33 69.00 19.00 62.66 406.015 %21.02 6805 237 67 62
63 0 - BERIL KARAK OÇ 0 / 0 16 2 15.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 13 3 12.00 15 5 13.33 67.00 17.00 61.32 405.311 %21.26 6883 238 68 63
64 0 - ÖZNİL SIÇRAR 8 / A 14 5 12.33 6 4 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 12 4 10.67 18 2 17.33 68.00 17.00 62.33 402.889 %22.07 7146 249 70 64
65 516 - ARAS CABİ 8 / D 17 2 16.33 4 6 2.00 6 4 4.67 5 3 4.00 17 3 16.00 13 7 10.67 62.00 25.00 53.67 402.457 %22.19 7186 250 71 65
66 0 - ZEYNEP ELA KAYA 8 / 0 17 2 16.33 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 16 4 14.67 11 9 8.00 66.00 23.00 58.33 400.384 %22.73 7360 253 73 66
67 0 - YAĞMUR TUNALI 0 / 0 16 2 15.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 0 9.00 12 5 10.33 13 5 11.33 68.00 14.00 63.33 399.317 %23.04 7462 255 74 67
68 55 - RASUL EMRE HOT 8 / H 13 6 11.00 7 3 6.00 6 4 4.67 7 2 6.33 15 3 14.00 16 3 15.00 64.00 21.00 57.00 397.492 %23.66 7661 259 76 68
69 0 - AYLİN OKŞAR 0 / 0 16 3 15.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 12 6 10.00 14 5 12.33 67.00 19.00 60.66 395.262 %24.40 7901 261 77 69
70 0 - AZRA UZUN 0 / 0 16 3 15.00 5 4 3.67 6 4 4.67 8 1 7.67 14 2 13.33 13 5 11.33 62.00 19.00 55.67 394.867 %24.53 7943 263 78 70
71 0 - BAHAR KILIÇ 0 / 0 14 5 12.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 12 4 10.67 17 3 16.00 65.00 20.00 58.33 394.495 %24.65 7983 264 79 71
72 0 - ZEYNEP AZRA KARAER 0 / 0 18 1 17.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 11 5 9.33 11 8 8.33 66.00 18.00 60.00 390.016 %26.14 8466 278 80 72
73 0 - UMUT DEMİRKIRAN 0 / 0 15 4 13.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 15 4 13.67 12 7 9.67 62.00 25.00 53.68 386.487 %27.36 8861 287 81 73
74 0 - HELİN EKMEÇİ 8 / 0 16 3 15.00 4 6 2.00 7 3 6.00 6 3 5.00 12 6 10.00 16 4 14.67 61.00 25.00 52.67 386.158 %27.46 8893 289 82 74
75 0 - TURGUT ARDA ÖZEL 0 / 0 17 1 16.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 8 2 7.33 15 4 13.67 13 7 10.67 58.00 29.00 48.34 386.092 %27.48 8898 290 83 75
76 0 - EMİREFE İYİLİKSEVER 0 / 0 16 3 15.00 7 2 6.33 6 4 4.67 4 2 3.33 12 7 9.67 15 5 13.33 60.00 23.00 52.33 382.611 %28.74 9306 298 84 76
77 542 - ÖMER DİRLİK 8 / A 15 4 13.67 7 2 6.33 8 2 7.33 7 0 7.00 11 2 10.33 13 6 11.00 61.00 16.00 55.66 381.791 %29.03 9399 303 85 77
78 0 - ZEYNEP SENA ŞEKER 0 / 0 15 3 14.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 1 7.67 12 2 11.33 60.00 11.00 56.33 375.906 %31.02 10045 317 87 78
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Ortalamalar
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.33 4.74 11.75 6.00 3.18 4.94 6.36 3.00 5.36 5.26 2.62 4.39 8.22 5.37 6.43 9.77 6.73 7.53 48.94 25.63 40.39 330.143

İl Ortalaması 14.56 3.59 13.37 6.68 2.92 5.71 7.01 2.62 6.14 6.90 2.04 6.22 10.73 4.55 9.21 11.81 6.04 9.79 57.70 21.76 50.44 366.307
Okul Ortalaması 15.90 2.73 14.99 7.35 2.42 6.54 7.59 2.28 6.83 7.85 1.42 7.37 13.81 3.51 12.63 13.95 5.05 12.26 66.44 17.43 60.63 403.268

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Yüzde Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Yüzde Sıra Sıra Sıra Sıra
79 0 - ÖMER SADİ SÜTÜTEMİZ 0 / 0 11 7 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 7 2 6.33 12 4 10.67 15 4 13.67 61.00 21.00 54.01 373.489 %31.89 10327 325 88 79
80 0 - ASYA GÖK 0 / 0 16 2 15.33 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 8 8 5.33 14 5 12.33 63.00 20.00 56.32 373.066 %32.06 10380 327 89 80
81 0 - KAYRA CAN 0 / 0 16 3 15.00 5 4 3.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 3 8.00 13 7 10.67 60.00 20.00 53.34 372.330 %32.30 10459 328 90 81
82 0 - AZRA AKSOY 8 / 0 16 3 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 11 4 9.67 9 11 5.33 63.00 21.00 56.01 372.033 %32.43 10500 329 91 82
83 0 - HAKKI TUNCİL 0 / 0 14 5 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 0 0 0.00 8 4 6.67 17 3 16.00 56.00 15.00 51.00 370.568 %32.98 10678 336 92 83
84 0 - NEHİR KESKİN 0 / 0 18 1 17.67 9 1 8.67 6 4 4.67 7 1 6.67 10 2 9.33 8 10 4.67 58.00 19.00 51.68 369.086 %33.47 10837 340 93 84
85 0 - MERT ALTAN 0 / 0 15 1 14.67 8 2 7.33 5 5 3.33 7 3 6.00 8 2 7.33 13 6 11.00 56.00 19.00 49.66 364.696 %34.97 11323 353 95 85
86 0 - ÇAĞIN CANDAŞ 0 / 0 13 5 11.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 5 6.33 13 7 10.67 61.00 20.00 54.33 360.076 %36.53 11828 363 97 86
87 0 - AHMET ENES BEDİR 0 / 0 14 5 12.33 6 4 4.67 4 6 2.00 6 4 4.67 11 2 10.33 13 7 10.67 54.00 28.00 44.67 359.525 %36.73 11895 364 98 87
88 0 - BİLGE CEREN KOCAMAN 0 / 0 18 1 17.67 1 9 -2.00 7 3 6.00 8 2 7.33 13 7 10.67 8 11 4.33 55.00 33.00 44.00 358.439 %37.11 12016 365 99 88
89 0 - ELİF KARAVELİ 0 / 0 16 2 15.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 9 5.00 11 7 8.67 58.00 25.00 49.66 353.769 %38.82 12569 383 101 89
90 1320 - BARIŞ E İ 8 / B 15 4 13.67 7 2 6.33 6 4 4.67 5 2 4.33 8 3 7.00 12 6 10.00 53.00 21.00 46.00 353.247 %39.07 12651 385 103 90
91 0 - METEHAN ALTUN 0 / 0 15 4 13.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 11 6 9.00 8 9 5.00 56.00 27.00 47.01 351.530 %39.72 12863 394 104 91
92 614 - METE TUNCER HIZLI 8 / Z 14 5 12.33 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 12 3 11.00 7 8 4.33 54.00 25.00 45.66 350.273 %40.18 13012 398 105 92
93 0 - BERİL TURAN 8 / 0 14 5 12.33 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 10 8 7.33 11 9 8.00 56.00 31.00 45.66 346.268 %41.66 13491 410 108 93
94 0 - ECRİN SARI 0 / 0 16 2 15.33 6 4 4.67 6 4 4.67 4 3 3.00 9 11 5.33 12 7 9.67 53.00 31.00 42.67 345.675 %41.89 13565 411 109 94
95 0 - MAYA TIKIROĞLU 0 / 0 16 3 15.00 6 4 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 9 3 8.00 10 10 6.67 51.00 30.00 41.00 344.520 %42.34 13711 416 110 95
96 0 - BUĞLEM SENA ASAL 0 / 0 18 1 17.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 5 5 3.33 10 10 6.67 54.00 25.00 45.67 344.070 %42.50 13761 417 111 96
97 0 - EGE PINAR 0 / 0 14 5 12.33 7 2 6.33 7 2 6.33 9 1 8.67 7 7 4.67 11 9 8.00 55.00 26.00 46.33 338.261 %44.61 14446 429 113 97
98 61 - KUZEY ÇEBİ 8 / C 15 4 13.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 10 4 8.67 6 14 1.33 53.00 30.00 43.00 336.183 %45.45 14716 434 115 98
99 0 - SERRA BOZKURT 0 / 0 15 4 13.67 7 3 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 7 10 3.67 11 9 8.00 53.00 33.00 42.01 331.707 %47.17 15273 449 116 99

100 0 - MERYEM HAMARAT 8 / 0 13 5 11.33 5 5 3.33 6 3 5.00 8 2 7.33 7 3 6.00 10 9 7.00 49.00 27.00 39.99 327.302 %48.87 15823 457 117 100
101 0 - EMİRHAN KILIÇ 0 / 0 14 4 12.67 8 2 7.33 6 3 5.00 0 0 0.00 8 4 6.67 8 12 4.00 44.00 25.00 35.67 321.191 %51.22 16584 470 118 101
102 0 - IRMAK ECE YILMAZ 0 / 0 17 2 16.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 4 12 0.00 6 13 1.67 56.00 28.00 46.67 320.957 %51.30 16613 472 119 102
103 0 - NESLİHAN KILIÇ 0 / 0 12 6 10.00 5 5 3.33 7 3 6.00 3 5 1.33 8 10 4.67 12 8 9.33 47.00 37.00 34.66 316.646 %53.08 17188 489 120 103
104 0 - İSMAİLEFECEYLAN 0 / 0 12 7 9.67 8 2 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 8 10 4.67 10 10 6.67 50.00 37.00 37.68 315.398 %53.55 17341 493 122 104
105 0 - ELİF BEREN ÜSTÜNGÜN 8 / A 18 0 18.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 2 11 -1.67 6 12 2.00 52.00 27.00 43.00 313.918 %54.13 17527 497 123 105
106 0 - KADRİ 0 / 0 11 2 10.33 5 3 4.00 6 3 5.00 10 0 10.00 2 2 1.33 7 5 5.33 41.00 15.00 35.99 299.345 %60.28 19520 522 126 106
107 0 - BELİNAY DEMİREKİN 0 / 0 16 3 15.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 9 1 8.67 3 4 1.67 6 11 2.33 40.00 33.00 29.00 293.849 %62.88 20360 535 130 107
108 0 - METEHAN YEŞİL 0 / 0 12 7 9.67 0 0 0.00 3 5 1.33 9 1 8.67 8 7 5.67 2 4 0.67 34.00 24.00 26.01 285.226 %66.82 21636 554 131 108
109 0 - HALİL EFE EROL 0 / 0 11 8 8.33 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 5 11 1.33 8 12 4.00 38.00 47.00 22.33 270.452 %73.34 23749 582 134 109
110 0 - TUBA ÖZCAN 0 / 0 12 6 10.00 6 4 4.67 6 4 4.67 0 0 0.00 5 15 0.00 0 0 0.00 29.00 29.00 19.34 257.398 %78.83 25526 611 136 110
111 0 - ÖYKÜ AKYOL 0 / 0 12 7 9.67 6 4 4.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 4 12 0.00 5 15 0.00 32.00 52.00 14.68 248.748 %82.44 26696 629 139 111
112 0 - POYRAZ KESKİN 0 / 0 5 5 3.33 3 3 2.00 2 3 1.00 1 3 0.00 2 2 1.33 3 4 1.67 16.00 20.00 9.33 231.667 %88.45 28640 646 141 112
113 0 - ANIL ULUSOY 0 / 0 4 14 -0.67 4 6 2.00 2 7 -0.33 3 4 1.67 4 10 0.67 3 14 -1.67 20.00 55.00 1.67 199.897 %97.35 31522 663 142 113


