
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT 7.SINIF GELİŞİM VE DEĞERLENDİRME-1 3928 1229 65 65

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra / % Sıra / % Sıra / % Sıra / %

Genel Ortalama 11.51 7.46 9.02 6.90 2.58 6.04 6.25 3.15 5.20 6.28 2.84 5.33 9.99 6.45 7.84 12.04 6.24 9.96 52.96 28.72 43.39 338.142

Okul Ortalaması 13.94 5.78 12.01 8.29 1.58 7.76 7.31 2.55 6.46 8.18 1.54 7.67 12.83 4.92 11.19 15.00 4.80 13.40 65.55 21.18 58.49 387.707

1 0 - MERT ANIL ÖREN 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 87.00 3.00 86.00 487.193 9 1 1 1
%0.23 %0 %0 %0

2 0 - YİĞİT TUNA CINDIR 0 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 20 0 20.00 17 3 16.00 84.00 6.00 82.00 472.792 50 8 2 2
%1.27 %0.7 %3.1 %3

3 0 - NAZ SELVİTOPU 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 17 3 16.00 83.00 7.00 80.67 467.339 84 16 3 3
%2.14 %1.3 %4.6 %5

4 0 - EREN YAPRAKGÜL 7 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 16 2 15.33 19 1 18.67 83.00 5.00 81.34 464.748 99 18 4 4
%2.52 %1.5 %6.2 %6

5 0 - ZEYNEP YILDIRIM 0 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 19 1 18.67 17 3 16.00 81.00 9.00 78.00 461.736 121 24 5 5
%3.08 %2.0 %7.7 %8

6 0 - EMİR ERDUMAN 7 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 18 2 17.33 17 3 16.00 81.00 9.00 78.00 457.315 165 34 6 6
%4.20 %2.8 %9.2 %9

7 0 - MELİKE ERDOĞMUŞ 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 17 3 16.00 19 1 18.67 80.00 10.00 76.67 456.138 175 37 7 7
%4.46 %3.0 %10.8 %11

8 0 - YAĞMUR TAYFUR 0 / 0 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 19 1 18.67 18 2 17.33 80.00 10.00 76.67 453.202 212 46 8 8
%5.40 %3.7 %12.3 %12

9 0 - DORUK EGE ACAR 0 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 18 2 17.33 17 3 16.00 77.00 13.00 72.67 442.402 334 64 9 9
%8.50 %5.2 %13.8 %14

10 0 - CANER POLATCAN 0 / 0 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 17 3 16.00 16 4 14.67 79.00 11.00 75.34 439.892 368 68 10 10
%9.37 %5.5 %15.4 %15

11 0 - ALMAZ UTKUBORAN 0 / 0 17 2 16.33 9 0 9.00 9 0 9.00 7 3 6.00 15 2 14.33 18 2 17.33 75.00 9.00 71.99 438.525 390 71 11 11
%9.93 %5.8 %16.9 %17

12 0 - MİHRİNAZ SELÇUK 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 16 2 15.33 16 4 14.67 76.00 12.00 72.00 438.055 396 72 12 12
%10.08 %5.9 %18.5 %18

13 0 - YAĞIZ KAR 0 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 18 2 17.33 15 5 13.33 75.00 15.00 70.00 435.983 425 75 13 13
%10.82 %6.1 %20.0 %20

14 0 - AHMET KAĞAN 0 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 15 5 13.33 16 4 14.67 77.00 13.00 72.66 432.644 477 90 14 14
%12.14 %7.3 %21.5 %22

15 0 - EYMEN KAYA 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 16 4 14.67 15 5 13.33 76.00 14.00 71.34 429.348 529 101 15 15
%13.47 %8.2 %23.1 %23

16 0 - ELA YILDIZ 0 / 0 17 2 16.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 0 9.00 13 4 11.67 17 3 16.00 76.00 9.00 73.00 428.570 546 105 16 16
%13.90 %8.5 %24.6 %25

17 0 - DURU ESEN 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 14 3 13.00 16 4 14.67 76.00 11.00 72.34 428.118 553 106 17 17
%14.08 %8.6 %26.2 %26
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra / % Sıra / % Sıra / % Sıra / %

Genel Ortalama 11.51 7.46 9.02 6.90 2.58 6.04 6.25 3.15 5.20 6.28 2.84 5.33 9.99 6.45 7.84 12.04 6.24 9.96 52.96 28.72 43.39 338.142

Okul Ortalaması 13.94 5.78 12.01 8.29 1.58 7.76 7.31 2.55 6.46 8.18 1.54 7.67 12.83 4.92 11.19 15.00 4.80 13.40 65.55 21.18 58.49 387.707

18 0 - MELİS BAĞCI 7 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 17 3 16.00 14 6 12.00 73.00 16.00 67.66 427.949 556 107 18 18
%14.15 %8.7 %27.7 %28

19 0 - ENES ERCİYEŞ 0 / 0 14 5 12.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 16 2 15.33 16 4 14.67 75.00 12.00 71.00 425.222 586 110 19 19
%14.92 %9.0 %29.2 %29

20 0 - DURU ÇİL 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 13 6 11.00 18 2 17.33 75.00 14.00 70.33 423.621 603 116 20 20
%15.35 %9.4 %30.8 %31

21 0 - KAAN ERDEM Ö *R 0 / 0 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 16 2 15.33 15 5 13.33 74.00 14.00 69.33 422.169 623 118 21 21
%15.86 %9.6 %32.3 %32

22 0 - AYBÜKE ADA ÖZBEK 0 / 0 13 7 10.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 17 1 16.67 18 2 17.33 71.00 17.00 65.33 421.806 627 119 22 22
%15.96 %9.7 %33.8 %34

23 0 - ELA NUR DEMİR 0 / 0 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 16 4 14.67 16 4 14.67 73.00 17.00 67.34 419.221 672 126 23 23
%17.11 %10.3 %35.4 %35

24 911 - ALİ ÇINAR KIR* 7 / A 13 6 11.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 15 3 14.00 18 2 17.33 73.00 14.00 68.33 419.087 673 127 24 24
%17.13 %10.3 %36.9 %37

25 0 - UMAY KILINÇ 0 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 14 6 12.00 15 5 13.33 74.00 16.00 68.66 418.775 678 130 25 25
%17.26 %10.6 %38.5 %38

26 0 - LİVA BIYIKLI 0 / 0 18 2 17.33 9 0 9.00 9 1 8.67 9 1 8.67 13 5 11.33 15 5 13.33 73.00 14.00 68.33 416.369 718 146 26 26
%18.28 %11.9 %40.0 %40

27 0 - ÖYKÜ YILDIZ 0 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 14 3 13.00 16 4 14.67 72.00 15.00 67.01 415.998 727 152 27 27
%18.51 %12.4 %41.5 %42

28 0 - ZEYNEP TURAN 0 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 14 4 12.67 15 5 13.33 72.00 16.00 66.67 414.610 747 155 28 28
%19.02 %12.6 %43.1 %43

29 0 - ÇINAR GÜNER 0 / 0 12 8 9.33 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 17 3 16.00 18 2 17.33 69.00 21.00 62.00 410.652 820 176 29 29
%20.88 %14.3 %44.6 %45

30 0 - MİNA ZALOĞLU 0 / E 13 7 10.67 9 1 8.67 7 2 6.33 8 2 7.33 16 2 15.33 16 4 14.67 69.00 18.00 63.00 408.371 855 186 30 30
%21.77 %15.1 %46.2 %46

31 0 - AYSİMA ÇİMEN 0 / 0 12 7 9.67 9 0 9.00 9 1 8.67 10 0 10.00 13 5 11.33 19 1 18.67 72.00 14.00 67.34 408.248 861 188 31 31
%21.92 %15.3 %47.7 %48

32 0 - AYKUT KUTLU 0 / 0 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 14 5 12.33 15 5 13.33 71.00 18.00 65.00 405.075 909 198 32 32
%23.14 %16.1 %49.2 %49

33 0 - ELİF ZEREN BOLACA 0 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 11 2 10.33 15 4 13.67 69.00 13.00 64.67 401.342 975 210 33 33
%24.82 %17.1 %50.8 %51

34 0 - KERİM TOPSAKAL 0 / 0 13 7 10.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 3 5.00 14 4 12.67 16 4 14.67 68.00 19.00 61.68 398.214 1031 222 34 34
%26.25 %18.1 %52.3 %52
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Genel Ortalama 11.51 7.46 9.02 6.90 2.58 6.04 6.25 3.15 5.20 6.28 2.84 5.33 9.99 6.45 7.84 12.04 6.24 9.96 52.96 28.72 43.39 338.142

Okul Ortalaması 13.94 5.78 12.01 8.29 1.58 7.76 7.31 2.55 6.46 8.18 1.54 7.67 12.83 4.92 11.19 15.00 4.80 13.40 65.55 21.18 58.49 387.707

35 0 - TOPRAK EKİN KAPAR 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 11 9 8.00 15 5 13.33 69.00 21.00 61.99 392.377 1129 241 35 35
%28.74 %19.6 %53.8 %54

36 0 - ALPEREN MANAV 0 / 0 14 5 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 12 4 10.67 14 6 12.00 68.00 17.00 62.34 390.381 1156 249 36 36
%29.43 %20.3 %55.4 %55

37 0 - SELİN UYAR 7 / 0 15 4 13.67 8 1 7.67 6 2 5.33 9 1 8.67 12 6 10.00 15 4 13.67 65.00 18.00 59.01 388.764 1184 260 37 37
%30.14 %21.2 %56.9 %57

38 0 - SADIK ENDOĞAN 0 / 0 12 7 9.67 8 2 7.33 6 3 5.00 5 3 4.00 14 4 12.67 17 2 16.33 62.00 21.00 55.00 387.911 1208 268 38 38
%30.75 %21.8 %58.5 %58

39 0 - NİL DENİZ 0 / 0 17 3 16.00 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 11 7 8.67 15 4 13.67 65.00 22.00 57.67 387.324 1215 270 39 39
%30.93 %22.0 %60.0 %60

40 0 - ECESU DAĞLAR 0 / 0 15 5 13.33 9 1 8.67 5 5 3.33 7 3 6.00 12 5 10.33 16 4 14.67 64.00 23.00 56.33 387.150 1218 271 40 40
%31.01 %22.1 %61.5 %62

41 0 - ZEYNEP BAĞCI 0 / 0 14 6 12.00 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 8 6 6.00 19 1 18.67 64.00 20.00 57.34 379.284 1355 306 41 41
%34.50 %24.9 %63.1 %63

42 0 - SELİM OCAKTAN 0 / 0 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 6 8.00 17 3 16.00 65.00 21.00 58.00 378.941 1361 309 42 42
%34.65 %25.1 %64.6 %65

43 0 - ÖMER ÇAĞLAR KESKİN 0 / 0 12 8 9.33 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 12 8 9.33 17 3 16.00 65.00 25.00 56.66 377.703 1384 318 43 43
%35.23 %25.9 %66.2 %66

44 0 - EFE TEMEL 0 / 0 12 8 9.33 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 11 6 9.00 15 5 13.33 63.00 24.00 54.99 368.202 1533 356 44 44
%39.03 %29.0 %67.7 %68

45 0 - BENYAMİN MOHSENİ 0 / 0 9 11 5.33 8 2 7.33 5 5 3.33 8 2 7.33 16 4 14.67 14 6 12.00 60.00 30.00 49.99 366.920 1551 362 45 45
%39.49 %29.5 %69.2 %69

46 0 - MUHAMMED HACIHASANO 0 / 0 11 9 8.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 2 6.33 11 5 9.33 14 6 12.00 62.00 23.00 54.33 363.551 1614 379 46 46
%41.09 %30.8 %70.8 %71

47 0 - IRMAK ÇAĞLAR 0 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 5 5 3.33 6 2 5.33 8 6 6.00 15 5 13.33 58.00 24.00 49.99 362.784 1631 384 47 47
%41.52 %31.2 %72.3 %72

48 0 - MİNANUR DAÇÇIN 7 / 0 12 8 9.33 10 0 10.00 7 3 6.00 7 3 6.00 9 7 6.67 16 4 14.67 61.00 25.00 52.67 360.549 1670 397 48 48
%42.52 %32.3 %73.8 %74

49 0 - ALP ÇAKIR 0 / 0 10 9 7.00 9 1 8.67 5 5 3.33 9 1 8.67 13 6 11.00 13 7 10.67 59.00 29.00 49.34 354.951 1769 432 49 49
%45.04 %35.2 %75.4 %75

50 0 - FURKAN TUNÇ 0 / 0 13 7 10.67 8 2 7.33 4 6 2.00 10 0 10.00 10 9 7.00 14 6 12.00 59.00 30.00 49.00 351.907 1816 448 50 50
%46.23 %36.5 %76.9 %77

51 0 - SEHERNAZ CİHANER 7 / 0 13 7 10.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 11 7 8.67 13 7 10.67 57.00 31.00 46.68 351.181 1829 451 51 51
%46.56 %36.7 %78.5 %78
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra / % Sıra / % Sıra / % Sıra / %

Genel Ortalama 11.51 7.46 9.02 6.90 2.58 6.04 6.25 3.15 5.20 6.28 2.84 5.33 9.99 6.45 7.84 12.04 6.24 9.96 52.96 28.72 43.39 338.142

Okul Ortalaması 13.94 5.78 12.01 8.29 1.58 7.76 7.31 2.55 6.46 8.18 1.54 7.67 12.83 4.92 11.19 15.00 4.80 13.40 65.55 21.18 58.49 387.707

52 0 - KUTAY KEÇİCİ 0 / 0 14 6 12.00 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 9 9 6.00 13 7 10.67 59.00 29.00 49.34 349.817 1846 454 52 52
%47.00 %36.9 %80.0 %80

53 0 - DENİZ ÖZMEN 0 / 0 11 8 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 5 5 3.33 10 10 6.67 15 4 13.67 54.00 34.00 42.67 339.483 2013 506 53 53
%51.25 %41.2 %81.5 %82

54 0 - BURAK MERİÇ 0 / 0 7 12 3.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 8 5.33 15 5 13.33 55.00 30.00 45.00 325.949 2229 584 54 54
%56.75 %47.5 %83.1 %83

55 0 - ESMA HÜSREVOĞLU 0 / 0 10 10 6.67 8 2 7.33 7 3 6.00 1 1 0.67 8 7 5.67 14 6 12.00 48.00 29.00 38.34 322.595 2282 602 55 55
%58.10 %49.0 %84.6 %85

56 0 - AZRA KARAHANOĞLU 0 / 0 11 9 8.00 6 3 5.00 5 5 3.33 8 2 7.33 7 8 4.33 13 7 10.67 50.00 34.00 38.66 317.552 2365 630 56 56
%60.21 %51.3 %86.2 %86

57 0 - EMİR CAHİT ESMER 0 / 0 10 8 7.33 8 2 7.33 4 2 3.33 7 3 6.00 6 3 5.00 10 8 7.33 45.00 26.00 36.32 308.063 2505 682 57 57
%63.77 %55.5 %87.7 %88

58 0 - ELİDA DENİZ UÇAR 0 / 0 10 10 6.67 8 2 7.33 3 7 0.67 9 1 8.67 7 10 3.67 12 8 9.33 49.00 38.00 36.34 305.855 2548 698 58 58
%64.87 %56.8 %89.2 %89

59 0 - KEREM METİN 7 / 0 11 9 8.00 4 6 2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 10 8 7.33 9 11 5.33 43.00 45.00 27.99 299.099 2647 734 59 59
%67.39 %59.7 %90.8 %91

60 0 - BETÜL BAKTIR 0 / 0 7 9 4.00 4 4 2.67 6 4 4.67 5 5 3.33 8 5 6.33 8 9 5.00 38.00 36.00 26.00 282.857 2874 811 60 60
%73.17 %66.0 %92.3 %92

61 0 - RÜZGAR ALİ KALDIRIM 0 / 0 8 12 4.00 6 4 4.67 5 5 3.33 10 0 10.00 4 7 1.67 8 11 4.33 41.00 39.00 28.00 268.871 3058 868 61 61
%77.85 %70.6 %93.8 %94

62 0 - ZELAL AİŞE TUNCER 0 / 0 7 12 3.00 4 5 2.33 6 4 4.67 4 4 2.67 4 9 1.00 12 7 9.67 37.00 41.00 23.34 268.517 3059 869 62 62
%77.88 %70.7 %95.4 %95

63 0 - KEMAL YİĞİT BOZKUŞ 0 / 0 9 11 5.33 5 5 3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 10 10 6.67 3 17 -2.67 37.00 53.00 19.32 260.241 3163 907 63 63
%80.52 %73.8 %96.9 %97

64 0 - KEREM BAĞCI 0 / 0 8 12 4.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 6 14 1.33 11 9 8.00 35.00 55.00 16.67 256.528 3207 926 64 64
%81.64 %75.3 %98.5 %98

65 0 - BİLGE HAVVA AKTAŞ 0 / Ğ 9 11 5.33 3 7 0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 5 11 1.33 8 11 4.33 35.00 50.00 18.33 254.936 3235 937 65 65
%82.36 %76.2 %100.0 %100


