
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ DÜNYA ETÜT MERKEZİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1 115 115 432 3637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,3 8,9 24,12 12,6 3,4 11,78 17,1 3,2 16,29 7,4 3,1 6,67 63,5 18,5 58,86 316,110

Okul Ortalaması 30,4 7,3 28,53 15,1 2,8 14,42 26,8 2,7 26,18 12,6 2,9 11,91 84,9 15,6 81,04 383,240

KATILIMLAR

1 0 PELİN     GİRGİN 12-XX39 1 38,75 20 0 20,00 40 0 40,00 19 1 18,75 118 2 117,50 492,429 1 1 1 1 4

2 0 AHMET     DEMİRCİ 12-XX38 2 37,50 18 2 17,50 40 0 40,00 20 0 20,00 116 4 115,00 485,387 2 2 2 2 10

3 0 SÜMEYYE   TOPALOĞLU12-XX36 4 35,00 20 0 20,00 39 1 38,75 18 2 17,50 113 7 111,25 473,931 3 3 3 3 37

4 0 EYLÜL     ÖZTÜRK 12-XX36 4 35,00 19 1 18,75 40 0 40,00 18 2 17,50 113 7 111,25 473,916 4 4 4 4 40

5 0 EFE       ACAR 12-XX39 1 38,75 19 1 18,75 35 4 34,00 19 1 18,75 112 7 110,25 471,205 5 5 5 5 45

6 74 AYŞENUR   İRKİLMEZ 12-XX35 5 33,75 18 2 17,50 39 1 38,75 20 0 20,00 112 8 110,00 470,823 6 6 6 6 48

7 0 EREN      HAMSİ 12-XX35 5 33,75 19 0 19,00 39 1 38,75 18 2 17,50 111 8 109,00 467,358 7 7 7 7 61

8 0 MUHAMMET  EKSİL 12-XX37 3 36,25 15 5 13,75 40 0 40,00 18 2 17,50 110 10 107,50 462,868 8 8 8 10 88

9 0 BERİL     GENÇYİĞİT 12-XX36 4 35,00 18 1 17,75 36 4 35,00 19 1 18,75 109 10 106,50 460,287 9 9 9 11 97

10 0 AYŞE      BEŞİNCİ 12-XX32 8 30,00 18 2 17,50 39 1 38,75 19 1 18,75 108 12 105,00 455,982 10 10 10 12 125

11 0 TAHA      KURBETOĞLU 12-XX35 5 33,75 19 1 18,75 36 2 35,50 17 2 16,50 107 10 104,50 453,968 11 11 11 14 136

12 0 ALİ ARMANC GÜNEL 12-XX36 4 35,00 18 2 17,50 35 0 35,00 17 3 16,25 106 9 103,75 451,683 12 12 12 15 155

13 0 NEHİR     ÇINAR 12-XX37 3 36,25 18 2 17,50 39 1 38,75 12 2 11,50 106 8 104,00 451,335 13 13 13 16 159

14 0 YUSUF     TÖRÜN 12-XX35 4 34,00 18 2 17,50 34 1 33,75 18 1 17,75 105 8 103,00 449,840 14 14 14 17 165

15 0 MEHMET    TÜTÜNCÜ 12-XX33 7 31,25 17 2 16,50 38 2 37,50 18 2 17,50 106 13 102,75 449,088 15 15 15 18 171

16 0 ÇAĞLAR    YILMAZ 12-XX33 7 31,25 19 1 18,75 35 5 33,75 19 1 18,75 106 14 102,50 448,661 16 16 16 19 177

17 0 HÜSEYİN   ENDOĞAN 12-XX34 5 32,75 19 1 18,75 36 2 35,50 16 2 15,50 105 10 102,50 447,911 17 17 17 21 184

18 0 EREN      ŞERİN 12-XX32 8 30,00 19 1 18,75 36 1 35,75 18 2 17,50 105 12 102,00 446,941 18 18 18 23 192

19 0 NEHİR     YALÇIN 12-XX35 4 34,00 17 1 16,75 32 2 31,50 19 0 19,00 103 7 101,25 444,990 19 19 19 26 207

20 0 İPE K     SARIKAYA 12-XX34 6 32,50 16 2 15,50 37 1 36,75 17 2 16,50 104 11 101,25 444,445 20 20 20 27 210

21 0 HAMZA     KARAKAŞ 12-XX31 9 28,75 19 1 18,75 37 1 36,75 17 3 16,25 104 14 100,50 442,296 21 21 21 29 229

22 0 ASLI      PULGU 12-XX35 5 33,75 17 2 16,50 34 2 33,50 17 2 16,50 103 11 100,25 441,509 22 22 22 30 234

23 0 BORA      TANER 12-XX33 7 31,25 17 2 16,50 37 3 36,25 17 3 16,25 104 15 100,25 441,496 23 23 23 31 235

24 0 KAYRA     ÇORAK 12-XX29 11 26,25 17 3 16,25 37 1 36,75 20 0 20,00 103 15 99,25 439,488 24 24 24 32 260

25 0 YUSUF     ERTEM 12-XX34 6 32,50 17 2 16,50 35 4 34,00 17 2 16,50 103 14 99,50 439,337 25 25 25 33 262

26 0 IRMAK     ŞEN 12-XX31 8 29,00 20 0 20,00 33 1 32,75 18 2 17,50 102 11 99,25 438,927 26 26 26 34 268

27 0 AYSU AZRA ÇALIK 12-XX31 9 28,75 17 1 16,75 37 3 36,25 18 2 17,50 103 15 99,25 438,895 27 27 27 35 269

28 0 EMRE      GÜRLER 12-XX28 12 25,00 19 1 18,75 37 3 36,25 19 1 18,75 103 17 98,75 437,797 28 28 28 37 277

29 0 DEREN     ŞENDURAN 12-XX37 3 36,25 17 1 16,75 30 1 29,75 17 3 16,25 101 8 99,00 437,757 29 29 29 38 279

30 0 EYMEN     TOPALOĞLU 12-XX32 8 30,00 18 2 17,50 35 5 33,75 18 2 17,50 103 17 98,75 437,419 30 30 30 39 282

31 0 AHMET     BERTAN 12-XX32 6 30,50 17 2 16,50 36 2 35,50 16 2 15,50 101 12 98,00 434,760 31 31 31 40 308

32 0 RÜYA      ŞEN 12-A 30 10 27,50 19 1 18,75 35 4 34,00 18 2 17,50 102 17 97,75 434,550 1 32 32 41 313

33 0 MİTHAT EFEÖKSÜZ 12-XX32 8 30,00 20 0 20,00 28 2 27,50 20 0 20,00 100 10 97,50 434,347 32 33 33 42 315

34 0 EMRE      ÇEVİK 12-XX28 12 25,00 17 3 16,25 40 0 40,00 17 3 16,25 102 18 97,50 433,555 33 34 34 43 325

35 0 ALİ FURKAN ÇAĞLIER 12-XX36 4 35,00 16 3 15,25 34 4 33,00 15 5 13,75 101 16 97,00 431,354 34 35 35 44 342

36 0 MEHMET HAN AKSAN 12-XX32 8 30,00 17 2 16,50 36 4 35,00 16 3 15,25 101 17 96,75 431,056 35 36 36 45 347

37 0 TUANA     OCAK 12-XX36 2 35,50 9 0 9,00 37 2 36,50 16 2 15,50 98 6 96,50 430,202 36 37 37 46 357

38 0 KIVANÇ    ASLAN 12-XX31 8 29,00 17 1 16,75 37 2 36,50 15 4 14,00 100 15 96,25 429,335 37 38 38 47 366

39 0 YAĞIZ     İNCE 12-XX33 7 31,25 15 5 13,75 35 4 34,00 17 3 16,25 100 19 95,25 426,838 38 39 39 49 391

40 0 FEYZA  R  KARADAĞ 12-XX30 9 27,75 17 2 16,50 36 2 35,50 16 3 15,25 99 16 95,00 425,975 39 40 40 50 401

41 0 ECE       GÜNEŞ 12-XX37 3 36,25 18 2 17,50 25 1 24,75 17 3 16,25 97 9 94,75 425,332 40 41 41 52 416

42 0 REYYAN    YILMAZ 12-XX30 6 28,50 18 2 17,50 36 2 35,50 14 4 13,00 98 14 94,50 424,009 41 42 42 53 432

43 0 ECE ÇAĞIL 12-XX32 7 30,25 12 7 10,25 37 2 36,50 16 3 15,25 97 19 92,25 417,816 42 43 43 54 491

44 0 KAAN      ERBAY 12-XX31 8 29,00 19 0 19,00 30 3 29,25 15 4 14,00 95 15 91,25 414,733 43 44 44 55 519

45 0 BAYBARS   KISA 12-XX30 10 27,50 16 3 15,25 33 5 31,75 17 3 16,25 96 21 90,75 413,754 44 45 45 57 538

46 0 EFEKAN    DURMAZ 12-XX27 13 23,75 16 4 15,00 36 4 35,00 17 3 16,25 96 24 90,00 411,621 45 46 46 60 564

47 0 YAĞIZ     AVKAN 12-XX34 3 33,25 16 4 15,00 31 3 30,25 12 2 11,50 93 12 90,00 410,401 46 47 47 61 573

48 0 TUANA     TUNA 12-XX37 3 36,25 16 4 15,00 21 2 20,50 18 2 17,50 92 11 89,25 409,492 47 48 48 63 584
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Genel Ortalama 26,3 8,9 24,12 12,6 3,4 11,78 17,1 3,2 16,29 7,4 3,1 6,67 63,5 18,5 58,86 316,110

Okul Ortalaması 30,4 7,3 28,53 15,1 2,8 14,42 26,8 2,7 26,18 12,6 2,9 11,91 84,9 15,6 81,04 383,240

KATILIMLAR

49 0 İREM      ÖZCAN 12-XX34 6 32,50 14 4 13,00 29 1 28,75 16 4 15,00 93 15 89,25 408,977 48 49 49 64 592

50 0 ELA       ALTAY 12-XX33 6 31,50 16 2 15,50 26 0 26,00 16 0 16,00 91 8 89,00 408,514 49 50 50 65 593

51 0 İNCİ DERİN 12-XX33 7 31,25 17 3 16,25 29 6 27,50 15 4 14,00 94 20 89,00 408,081 50 51 51 66 598

52 0 CENGİZ    UÇAR 12-XX35 5 33,75 16 4 15,00 27 2 26,50 15 5 13,75 93 16 89,00 407,968 51 52 52 67 600

53 0 SARP      BOLCAN 12-XX33 7 31,25 17 1 16,75 30 4 29,00 13 4 12,00 93 16 89,00 407,641 52 53 53 68 603

54 0 İREMSU    GÜNDOĞDU 12-XX33 7 31,25 13 5 11,75 32 1 31,75 15 4 14,00 93 17 88,75 407,299 53 54 54 69 606

55 0 PİRAYE    ŞENTÜRK 12-XX31 9 28,75 14 5 12,75 32 1 31,75 16 4 15,00 93 19 88,25 406,113 54 55 55 71 622

56 0 CANSU     NOZOĞLU 12-XX31 8 29,00 14 6 12,50 37 1 36,75 11 3 10,25 93 18 88,50 405,779 55 56 56 72 624

57 0 DOĞU      KOÇAK 12-XX31 9 28,75 17 2 16,50 30 0 30,00 14 4 13,00 92 15 88,25 405,710 56 57 57 73 627

58 0 DORUK     ÖZHAN 12-XX27 11 24,25 15 1 14,75 31 0 31,00 18 2 17,50 91 14 87,50 404,574 57 58 58 74 638

59 0 KEREMDENİZMUTLU 12-XX34 4 33,00 16 4 15,00 28 1 27,75 13 4 12,00 91 13 87,75 403,935 58 59 59 76 647

60 0 NAZ       MERTEL 12-XX33 7 31,25 7 12 4,00 36 4 35,00 17 3 16,25 93 26 86,50 401,130 59 60 60 79 683

61 0 ÇAĞLA     TAHİNCİOĞL 12-XX28 1 27,75 18 0 18,00 22 3 21,25 19 1 18,75 87 5 85,75 399,710 60 61 61 81 698

62 0 ECE TÜRKANHÜSMEN 12-XX28 9 25,75 14 0 14,00 27 1 26,75 19 0 19,00 88 10 85,50 399,024 61 62 62 82 709

63 0 CEYLİN    ŞEN 12-XX34 6 32,50 11 8 9,00 27 0 27,00 17 2 16,50 89 16 85,00 396,833 62 63 63 83 729

64 0 YAĞIZ     VAROL 12-XX34 4 33,00 14 5 12,75 26 7 24,25 16 4 15,00 90 20 85,00 396,532 63 64 64 85 737

65 0 İBRAHİM   YAZAR 12-XX33 4 32,00 17 2 16,50 26 3 25,25 12 4 11,00 88 13 84,75 394,970 64 65 65 87 752

66 0 EFE DEMİR CİNGÖZ 12-XX29 10 26,50 17 3 16,25 25 5 23,75 17 2 16,50 88 20 83,00 391,166 65 66 66 91 788

67 0 EMRE      NAS 12-XX29 7 27,25 16 3 15,25 26 4 25,00 16 2 15,50 87 16 83,00 390,919 66 67 67 92 790

68 0 AHMET     ÖZHAN 12-XX28 11 25,25 12 7 10,25 32 4 31,00 16 4 15,00 88 26 81,50 386,397 67 68 68 99 852

69 0 CEYDA     BALCI 12-XX36 4 35,00 16 4 15,00 24 1 23,75 9 3 8,25 85 12 82,00 386,244 68 69 69 100 854

70 0 KEREM     KARAKURT 12-XX32 5 30,75 16 3 15,25 21 4 20,00 16 4 15,00 85 16 81,00 384,897 69 70 70 104 865

71 0 DAMLA     DEMİR 12-XX34 6 32,50 15 4 14,00 23 5 21,75 14 5 12,75 86 20 81,00 384,352 70 71 71 106 873

72 0 ALARA     ATASOY 12-XX21 5 19,75 18 0 18,00 35 1 34,75 10 6 8,50 84 12 81,00 383,668 71 72 72 107 883

73 0 MELİS     ÇARKCI 12-XX34 3 33,25 17 1 16,75 17 1 16,75 14 2 13,50 82 7 80,25 382,343 72 73 73 112 899

74 0 EYLÜL BESTE HAN 12-XX28 12 25,00 17 3 16,25 30 5 28,75 12 8 10,00 87 28 80,00 380,967 73 74 74 113 917

75 0 GÜNEŞ     YILDIZ 12-XX30 8 28,00 16 2 15,50 31 2 30,50 8 10 5,50 85 22 79,50 378,443 74 75 75 117 949

76 0 YUSUF     BAYAR 12-XX19 20 14,00 19 1 18,75 32 1 31,75 15 4 14,00 85 26 78,50 377,686 75 76 76 119 957

77 0 POYRAZ    ÖZDEN 12-XX20 5 18,75 13 2 12,50 29 0 29,00 17 1 16,75 79 8 77,00 373,758 76 77 77 123 1001

78 0 DAMLA KARA 12-XX32 8 30,00 14 2 13,50 22 2 21,50 11 5 9,75 79 17 74,75 365,437 77 78 78 139 1115

79 0 AHMET     PAKSOY 12-XX30 8 28,00 14 5 12,75 28 4 27,00 7 1 6,75 79 18 74,50 364,063 78 79 79 141 1129

80 0 ÇAĞAN     ÖZBABACAN 12-XX31 8 29,00 17 2 16,50 19 0 19,00 10 4 9,00 77 14 73,50 361,664 79 80 80 145 1160

81 0 METEHAN   SARAÇ 12-XX32 7 30,25 13 6 11,50 15 2 14,50 17 3 16,25 77 18 72,50 360,275 80 81 81 146 1178

82 0 AFFAN     KUYUMCU 12-XX33 5 31,75 16 3 15,25 19 1 18,75 7 2 6,50 75 11 72,25 357,389 81 82 82 150 1216

83 0 AHMET     ADLIĞ 12-XX27 7 25,25 11 6 9,50 23 2 22,50 15 4 14,00 76 19 71,25 356,180 82 83 83 152 1230

84 0 YİĞİT OK* OĞUZ 12-XX31 5 29,75 16 4 15,00 22 3 21,25 6 2 5,50 75 14 71,50 355,004 83 84 84 154 1248

85 0 NEHİR    OD ĞAN 12-XX32 7 30,25 14 4 13,00 20 2 19,50 5 1 4,75 71 14 67,50 343,104 84 85 85 178 1414

86 0 İHSAN     AKTAŞ 12-XX30 8 28,00 14 5 12,75 20 3 19,25 9 8 7,00 73 24 67,00 342,178 85 86 86 181 1429

87 0 ŞEVVAL    ERDOĞAN 12-XX28 10 25,50 8 2 7,50 27 1 26,75 7 1 6,75 70 14 66,50 340,643 86 87 87 188 1460

88 0 ELİFNUR   GÖNÜLLÜ 12-XX32 7 30,25 17 2 16,50 17 0 17,00 2 1 1,75 68 10 65,50 336,624 87 88 88 198 1530

89 0 CEREN     GÖKBUL 12-XX26 5 24,75 17 0 17,00 20 1 19,75 4 1 3,75 67 7 65,25 336,438 88 89 89 199 1532

90 0 MEVA      KAYMAZ 12-XX31 7 29,25 16 4 15,00 19 4 18,00 3 1 2,75 69 16 65,00 335,384 89 90 90 200 1545

91 0 ECE       BEYHAN 12-XX30 10 27,50 16 2 15,50 16 4 15,00 5 3 4,25 67 19 62,25 327,709 90 91 91 212 1661

92 0 BİLGE     SERDAR 12-XX30 8 28,00 15 1 14,75 13 5 11,75 9 7 7,25 67 21 61,75 326,897 91 92 92 215 1678

93 0 NİSAN     ODABAŞI 12-XX34 6 32,50 16 3 15,25 9 8 7,00 6 1 5,75 65 18 60,50 322,835 92 93 93 222 1743

94 0 CEMRE     AYDOĞDU 12-XX33 5 31,75 15 4 14,00 12 1 11,75 3 2 2,50 63 12 60,00 320,647 93 94 94 231 1778

95 0 ELİF ÖZDEMİR 12-XX34 3 33,25 16 3 15,25 10 1 9,75 60 7 58,25 314,959 94 95 95 240 1879

96 0 BERAT EKMEKÇİ 12-XX25 10 22,50 12 3 11,25 19 2 18,50 5 3 4,25 61 18 56,50 310,924 95 96 96 247 1943
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,3 8,9 24,12 12,6 3,4 11,78 17,1 3,2 16,29 7,4 3,1 6,67 63,5 18,5 58,86 316,110

Okul Ortalaması 30,4 7,3 28,53 15,1 2,8 14,42 26,8 2,7 26,18 12,6 2,9 11,91 84,9 15,6 81,04 383,240

KATILIMLAR

97 0 YAĞMUR    OTCU 12-XX27 10 24,50 12 4 11,00 15 4 14,00 8 7 6,25 62 25 55,75 309,139 96 97 97 250 1967

98 0 SUDE      VURUCU 12-XX29 11 26,25 15 3 14,25 13 3 12,25 3 0 3,00 60 17 55,75 308,422 97 98 98 251 1979

99 0 YAĞMUR    ERDOĞAN 12-G 33 4 32,00 14 1 13,75 8 1 7,75 1 3 0,25 56 9 53,75 301,855 1 99 99 262 2082

100 0 SERVAN    YÜKSEL 12-XX25 8 23,00 17 1 16,75 15 5 13,75 57 14 53,50 301,255 98 100 100 265 2098

101 0 KAYRA     BOZDAĞ 12-XX21 8 19,00 8 1 7,75 23 8 21,00 8 12 5,00 60 29 52,75 300,141 99 101 101 268 2117

102 0 DERYA ARSLAN 12-XX23 17 18,75 13 4 12,00 17 3 16,25 7 6 5,50 60 30 52,50 299,573 100 102 102 270 2128

103 0 AHMET     ŞEKER 12-XX25 15 21,25 15 5 13,75 16 8 14,00 4 9 1,75 60 37 50,75 293,596 101 103 103 285 2223

104 0 HİLAL     MEYDAN 12-XX26 10 23,50 16 1 15,75 10 3 9,25 2 4 1,00 54 18 49,50 289,756 102 104 104 294 2283

105 0 DENİZ     MERCAN 12-XX31 5 29,75 12 6 10,50 7 3 6,25 50 14 46,50 280,591 103 105 105 309 2429

106 0 NARİN     KOCA 12-XX26 12 23,00 12 2 11,50 10 3 9,25 2 2 1,50 50 19 45,25 277,395 104 106 106 316 2470

107 0 DENİZ ÖZDEN 12-XX24 12 21,00 6 1 5,75 11 1 10,75 8 3 7,25 49 17 44,75 277,182 105 107 107 318 2473

108 0 MEHDİVAN  YILMAZ 12-XX29 6 27,50 10 7 8,25 10 2 9,50 49 15 45,25 276,947 106 108 108 320 2479

109 0 YAREN     TURNA 12-XX25 10 22,50 9 5 7,75 13 4 12,00 4 8 2,00 51 27 44,25 274,547 107 109 109 326 2513

110 0 FATİH TAHA DİZBAY 12-XX23 11 20,25 17 2 16,50 5 15 1,25 8 11 5,25 53 39 43,25 272,482 108 110 110 331 2542

111 0 KAYRA     ERGÜN 12-XX10 4 9,00 0 2 -0,50 22 10 19,50 9 2 8,50 41 18 36,50 253,459 109 111 111 361 2821

112 0 ESİLA     DALKIRAN 12-XX12 8 10,00 14 0 14,00 3 3 2,25 29 11 26,25 222,070 110 112 112 396 3181

113 0 EMİRHAN AYDIN 12-XX16 5 14,75 4 2 3,50 20 7 18,25 198,084 111 113 113 414 3347

114 0 TALHA     TEKİN 12-XX12 19 7,25 2 13 -1,25 0 1 -0,25 0 6 -1,50 14 39 4,25 156,907 112 114 114 426 3506

115 0 BUSE 12-XX 3 33 -5,25 3 11 0,25 4 15 0,25 0 4 -1,00 10 63 -5,75
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SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA      ŞEN 0 12-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 434,550 316,110 1 32 32 41 313

Katılımlar: 1 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,50 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 18,75 14,42 11,78

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 26,50 20,89 13,60

Geometri 10 8 2 7,50 75 7,50 5,29 2,69

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 34,00 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 7,00 3,88 1,98

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,75 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 3,38 2,00

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 17,50 11,91 6,67

Toplam: 120 102 17 97,75 81 97,75 81,04 58,85

TYT Türkçe dCEBADEdDEcBACEDCAADEdBAaCDCBadCdDaDDBdA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCAbEEACDCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCBADDAB CDBDcACCCEEADEcdCBCDeABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECCDECaBDAABDBEEaA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR    ERDOĞAN 0 12-G

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,855 316,110 1 99 99 262 2082

Katılımlar: 1 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 32,00 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,00 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,00 3,09 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,00 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 13,75 14,42 11,78

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 7,75 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 5,29 2,69

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 7,75 26,18 16,29

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 3,88 1,98

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 4,65 2,68

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 3,38 2,00

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,25 11,91 6,67

Toplam: 120 56 9 53,75 45 53,75 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBAcE DEdBdC DC ADEEBABCDCBCACEDaDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal  C DE A DCDEBE AdCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A  D CCC  D Aa  D                       

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen      a    e   e  E  

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 0 0 0
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFFAN     KUYUMCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,389 316,110 81 82 82 150 1216

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 75 11 72,25 60 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBADEeDabBAC DCAADEEBABCD BCACEDaDDBCd

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal eCADdbA DCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A B BCCC AD A A DB A C bEEAD E          

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen  CEC  ECc   A  e  D 

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 0 1 0
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     ADLIĞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,180 316,110 82 83 83 152 1230

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 7 1 6,75 68 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 76 19 71,25 59 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBecEAcEEBACEDCAADbdcABeDCBCACED      

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal edec  A cCDEcECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCBA DA  CD DeA         dCB DC BEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen aCE CDECEBDAABeeEcDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 4 2 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 1 0 50
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 0 1 0
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     BERTAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 434,760 316,110 31 31 31 40 308

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 101 12 98,00 82 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBCE ADdeADEbCCEDEbAbEBDC dACBCBDEDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal ADDCEDCCA DECbBCAbCB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDAECCBCD BACDABAABDCaACEEDA ECEDCcCECAB

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen ECCC CDBDeABCEcDE AD

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 0 1 0
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     DEMİRCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 485,387 316,110 2 2 2 2 10

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 116 4 115,00 96 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdEBADEADEEBACEDCAADEdBABCDCBCACEDBDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal eCADEEACDCDEBbCACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECCDECEBDAABDBEEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     ÖZHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,397 316,110 67 68 68 99 852

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 2 3 1,25 25 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 88 26 81,50 68 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCE AcEADbcaACcDCAADbEBAcCDeBCACEDaDDeaA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCdDcEA DCDEdadAdCBa     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEB BCCCBADDc ACDeD ACaCEEAD bECBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen bCECCDdCEBDAAdDBEEaA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 5 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 1 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     PAKSOY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,063 316,110 78 79 79 141 1129

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 2 1 1,75 18 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 79 18 74,50 62 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EadCE ADdBADEDCC DbAAAEBDbBCACBCaDEDbADc

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal eDeeEDC AbDEaEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDA CCBCDDcACDABAABDCaACEEDAcE a CB     

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen EC Ca D D   C   E   

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 4 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     ŞEKER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,596 316,110 101 103 103 285 2223

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 60 37 50,75 42 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EaBdEbADaceDbDCCbcEcAAdBeCeaACBeBDEDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal bebCEDCbAEDECEBCAdCB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BcAdeCBCDbdACDABbcBc    EEDA            

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen deCbE e     CaBeba c

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALARA     ATASOY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,668 316,110 71 72 72 107 883

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 5 19,75 49 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 84 12 81,00 68 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBADEADEccACEDC  abEdABCDC            

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCADE A DCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A   BCCCBADDABACb DAACCCEEADEEECBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen aCEe   CdaeAABcB EDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 4 1 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 1 11
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ARMANC GÜNEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 451,683 316,110 12 12 12 15 155

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 7 0 7,00 70 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 35 0 35,00 88 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 106 9 103,75 86 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBCEAADbcADEDCCaDEAAAdBDCBCACBCBDEDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal AcDCEDCCAEDECEBCAaCB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDA CCBCDDBACDAB ABDCCACEEDAEE E CBCEC B

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen ECCCECDBDAAdaEBbEEAD

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 1 0 50
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FURKAN ÇAĞLIER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,354 316,110 34 35 35 44 342

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 101 16 97,00 81 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBdEAAcEBADEDCCEDEAAAdBDCBCACBCaDEDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal cbDCEDb AEDECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDAECCcCDDBACDAB cBD CACEEDAbECEDbBCECAB

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen EaeCECDBDAABCEBeEdAa

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI      PULGU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 441,509 316,110 22 22 22 30 234

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 103 11 100,25 84 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdEBADEADEEBACbDCAADEEBABCDCBeACEDaDDBbA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCcDEbA DCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBCCCBADDAB CDBDcACCCEEAb E CBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCEC aECEBDAABDBcEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE      BEŞİNCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 455,982 316,110 10 10 10 12 125

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 108 12 105,00 88 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdEBAcEcDEcBACEDCcAeEEBABeDCBCACEDaDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCADEEACDCDEBEdACeBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCBADDABACDeDAACCCEEADEEECBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECCDECEBDAABbBEEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 1 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR   İRKİLMEZ 74 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 470,823 316,110 6 6 6 6 48

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 112 8 110,00 92 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe aBBdEAAcEBADdDCCEDEAAAdBDCBCACBCBDEDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal AbDCEDCeAEDECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDAECCBCDDBACDABbABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 438,895 316,110 27 27 27 35 269

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 103 15 99,25 83 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdaBbcEADEcBACEDCcADadBABeDCBCACEDBDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCAeE A DCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCBADDABACDBDbACCCEEADEcECBCDCAdEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECCDcCEBDAABcBEEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 1 1 50
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAYBARS   KISA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,754 316,110 44 45 45 57 538

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 96 21 90,75 76 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBAcEADEcdACcDCAAeEEBABeDCBeeCcDaDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCAcEbA DCDEBECACCeE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik dEBDBCCCBADDAB CDBaAACCdEEADEb CBCDCeBEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECCaECEBDAAeDBEEaA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 1 1 50
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT EKMEKÇİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,924 316,110 95 96 96 247 1943

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 61 18 56,50 47 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdEBceE DEccAC DCAAeb BABCD BCACdDBDbcC 

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal  dAeE A   DEBECACCBa     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBCCCBADcAB CDBc     EEAD            

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen  Ca    CaBD  B   d  

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL     GENÇYİĞİT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 460,287 316,110 9 9 9 11 97

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 109 10 106,50 89 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdEBAcEADEEBACEDCbADEEBABCDCBCACEDBDDBbA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCAcEEA DCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCdCBADDABACDBDcACCCEEADEcECBCDCbBEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECCDECEBDAABeBEEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 1 1 50
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE     SERDAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,897 316,110 91 92 92 215 1678

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 4 2 3,50 35 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 67 21 61,75 51 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe Bda eDE DEceACEDCAAcabBABCDCBCACEDBDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal D AcE   DCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A Bbc C  AD AB C        a  D    BeDCbB  

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen  C Ce  CcBDeABeBdaeA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 1 1 50
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA      TANER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 441,496 316,110 23 23 23 31 235

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 104 15 100,25 84 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdaBAcEcDEEBACdDCAADEdBABCDCBCACEDaDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal bCcDEEA DCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCdADDABbCDBDAACCCEEADEEECBCDCdBEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen bCECCDECEBDAABDBaEeA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 1 1 50
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 33 -5,25 -13 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 3 2 2,50 50 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 3 11 0,25 1 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 3 12 0,00 0 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 1 3 0,25 3 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 4 15 0,25 1 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 10 63 -5,75 -5 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe eabde adeda edcc dbaaadbeebedCbCbbeD adb

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal e dc  c   DEcEbcaecb     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik b a aCbC d acdAb c        dc     Cb  c b

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen a  a   bd           

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 0 9 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 6 22
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 3 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 1 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN     ÖZBABACAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,664 316,110 79 80 80 145 1160

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 19 0 19,00 48 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 77 14 73,50 61 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBADEcDaacACEDCAbDEbBABCDCBCAbED DDeCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCAbEEA DCDbBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBCCCBAD AB CDBDAAC                  

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen aCEaC ECcB AAB c E  

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 0 1 0
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA     TAHİNCİOĞL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,710 316,110 60 61 61 81 698

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 1 27,75 69 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 87 5 85,75 71 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBADEADEEBA  DCAADEdBAB   B A  D   BCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCADEEACDCDEBEC  CBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A B BCCC  DDAB CDcD A  dbEAD  E B  C B C

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECCDECaBDAABDBEEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 1 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 1 0 50
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR    YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 448,661 316,110 16 16 16 19 177

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 106 14 102,50 85 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdEBADEcDaEBACEDCAbDEEBABCDCBCACdDaDDBbA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DdADEEACDCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDeCCCBADDABeCDBDAbCCCEEADEcaCBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECCDECEBDAABDBEaDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU     NOZOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,779 316,110 55 56 56 72 624

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 93 18 88,50 74 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBdEbADbaADEDCCEDEAAAEBD BCACBCaDdDbADc

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal cebCEDeeAaDECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDA CCBCDDBACDABAcBDCCACEEDAEECEDCBC CAB

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen bC C   BDAABC B EdAa

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE     AYDOĞDU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,647 316,110 93 94 94 231 1778

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 63 12 60,00 50 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdEBADE DEEBACEDCAAcEbBABCDCBCA dDaDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal bCAbEbA DCDEBECACCBa     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A B BCCCBADDAB d                        

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen  C     CE a     a   

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ    UÇAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,968 316,110 51 52 52 67 600

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 2 3 1,25 25 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 93 16 89,00 74 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBADEADEEBACdbCAAcEEBbBCDbBCACEDBDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCADEEACDCDEcbdbCCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A B BCCCBADDA ACDBD ACC  EADbbEC CD    C

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECdDEadBDAABDdEEDb

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 0 1 0
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN     GÖKBUL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,438 316,110 88 89 89 199 1532

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 67 7 65,25 54 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBdE Ac  AD DCC  bAAA BD  eACBCaDEDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal ADD EDC A DECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik B A CCBCD  ACDAB    CbA EEDA     CB     

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen    C    a     B   AD

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 3 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA     BALCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,244 316,110 68 69 69 100 854

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 85 12 82,00 68 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdaBADEADEEcACdDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCeDEEAbcCDEBECAdCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBD CCCBADDABACD D A  CEEADEc          

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen bCa    C BDAAB B E b

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN    ŞEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,833 316,110 62 63 63 83 729

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 27 0 27,00 68 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 89 16 85,00 71 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdEaADEADEEBACEDCbADEbBABeDCBCACEDBDDBbA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal eCeedEA cbDEBECddCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBCCC ADDA  CDBD ACC EEAD    B DC B C

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen eCcC DECEBDAABDBEEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 1 0 50
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA     DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,352 316,110 70 71 71 106 873

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 3 0 3,00 30 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 86 20 81,00 68 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBADEADcEBACdDCbADEdBABCDCBabCEDBDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCeeEEe DCDEBECbCCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDcCCC ADDce CD DcA CCEEAD c  BC C    

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen bCaC DaCEBDAdBDBEEaA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KARA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,437 316,110 77 78 78 139 1115

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 79 17 74,75 62 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe ddEBADEADacBACEDCAADEEBAeeeCBCACEDBDDBbA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DdA E A DCDEe CACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBCCCBADDA AC   cACCCaEADE           

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen bCab   CEBDAA cBdEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 4 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ     MERCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,591 316,110 103 105 105 309 2429

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 26,27 26,18 16,29

Toplam: 120 50 14 46,50 39 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBCEAAD cADdaCC DE AAbBD BCACBeBDEDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal ADeCEDC eaDEdEBd aCB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik B A  CBe      Ae b      E D             

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 1 1 33
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZDEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,182 316,110 105 107 107 318 2473

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 49 17 44,75 37 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBAaE DbccAC DCcADEEccaeD BCACEDaDeBa 

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal       A  aDEBEC          

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBCCC   D         b     D    B  C    

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen  b a D CEBDAc  B   A

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 5 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEREN     ŞENDURAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 437,757 316,110 29 29 29 38 279

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 7 0 7,00 70 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 101 8 99,00 83 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBADEADEEBACEDCbAeEEBABCDCBCACEDaDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCA EaA DCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBC CBADDA  CD DcACC EEADEEE  C CABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCaCeDECEBDAABDBEEaA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ARSLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,573 316,110 100 102 102 270 2128

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 60 30 52,50 44 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBCEcADbadDEbCCcebbAAbBDCaCeCBdaDdDbADc

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal  eDCEcC e DECEBCAEaB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik B A CC CDD ACDAB    C   EbDAad   C      

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen   bCc  BD  BCcBbEa c

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 5 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞU      KOÇAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,710 316,110 56 57 57 73 627

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 30 0 30,00 75 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 92 15 88,25 74 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCaBAcEcDbEcACEDCAADEdBABCDeBCACEDaDDBbA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal eCeDEEA DCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBCCCBADDAB CDBD     EEAD   CBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen aCEaCDEC BeAAB eEEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 0 1 0
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK     ÖZHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,574 316,110 57 58 58 74 638

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 31 0 31,00 78 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 91 14 87,50 73 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEdADEADEEBeC aCAbDbbeABeDCBacCEDdD BCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal  C DE A DaDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCBADDAB CD D ACC   AD  E BCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen aCECCDECEBDAABeBEEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 4 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE       BEYHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,709 316,110 90 91 91 212 1661

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 67 19 62,25 52 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBdEbADEcbaEDCCbDEAAAEBDaaeACBCBDdDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal cDDd DC AEDECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BeAcCCBCDDBbCDAB  B  a    D   C         

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen  CC E       adBeE   

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE       GÜNEŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 425,332 316,110 40 41 41 52 416

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 6 0 6,00 60 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 97 9 94,75 79 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCbBADEADEdBACEDCAADdEBABCDCBCACEDBDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCAbEEACDCDEBECAaCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCBADDAd CDBD    C    E   BC CAB C

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCEbCDECaBDAABaBEEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ÇAĞIL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 417,816 316,110 42 43 43 54 491

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 97 19 92,25 77 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdEBADEADEEeeCdc AbeEEBABCDCBCACEDBDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal b cbEbACbCDEBECbCCBa     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBCCCBADcABACDBDAACCCEEADEcECBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCaCCDEaEBDAAeDB EDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE TÜRKANHÜSMEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,024 316,110 61 62 62 82 709

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 14 0 14,00 70 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 4 0 4,00 40 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 88 10 85,50 71 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBdEAb b AD DCCdbbbAedBDCBCACBCBDEDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal  D CE C A DECEBC ECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDAECCBCDDBAC A AAc CCAC ED E   DCB   A 

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen ECCCECDBD ABCEBDEEAD

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 1 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 1 0 50
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE       ACAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 471,205 316,110 5 5 5 5 45

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 112 7 110,25 92 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EdBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal cDDCEDCCAEDECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDAECCcCDDBACDABAcBDC ACEaDAEECdDCBCECAB

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen ECCCECDBDAABCEBDEEAa

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE DEMİR CİNGÖZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,166 316,110 65 66 66 91 788

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 88 20 83,00 69 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBcDEADd cACaDCbADEEcABeDCBCdCEDBDDceA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal aCAbEEACDCDEBECACCBd     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBC C ADDAa C  eA  dCaE DE  dBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCEC DECdBDAABDBaEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFEKAN    DURMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,621 316,110 45 46 46 60 564

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 96 24 90,00 75 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBdEAAcddADEDCCdebAAAEBDeBecCBCBDdDbADc

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal AeDCEDCeAbDECEBCAdCB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BaAEaCBCDDBACDABAcBDCCACEcDAEECEDCBCECAB

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen bCbCECDBDeABCEBDEEAD

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 4 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA       ALTAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 408,514 316,110 49 50 50 65 593

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 26 0 26,00 65 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 16 0 16,00 80 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 91 8 89,00 74 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdEBAcEADEE ACEDCAADbdBAaCDCBCACdDBDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal eCAeE A DCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBCCCBADDAB CD D ACCCEEAD E     C    

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen  CEC D CEBDAAB BEEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZDEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,959 316,110 94 95 95 240 1879

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 26,27 26,18 16,29

Toplam: 120 60 7 58,25 49 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBADE DEbcAC DCAADbEBABCD BCACEDBDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCeeEb CDCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBCCCdA  AB                          

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR   GÖNÜLLÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,624 316,110 87 88 88 198 1530

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 17 0 17,00 43 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 68 10 65,50 55 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdEBADE DEEcACdDCAADbdBAcCDCBCACEDaDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal aCADEdA DCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBCCC ADDA  C B  A    E DE           

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen        C      b  E  

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 0 0 0
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AYDIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 198,084 316,110 111 113 113 414 3347

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 5 14,75 37 28,51 28,53 24,12

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 26,27 26,18 16,29

Toplam: 120 20 7 18,25 15 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe  BBC  d   eDcbCC  a AAE D BCACBC        

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Matematik e A  C  D dA                            

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 0 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 1 0 33
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE      ÇEVİK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 433,555 316,110 33 34 34 43 325

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 102 18 97,50 81 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdEabDEADEdBACEDCAAcEEceBaDeBCdCEDaDDBCb

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal adAbEEACDCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECCDECEBDAABeBaEaA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE      GÜRLER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 437,797 316,110 28 28 28 37 277

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 103 17 98,75 82 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBdEAAcbcADaDCCcDEAAAdcDaBeACBCaDEDbADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal ADDCEDCeAEDECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDAECCBCDDBACDABAcBDCCACEEDeEEaEDCBCECAB

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen ECCCECDBDAABCEcDEEAD

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 0 1 0
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE      NAS 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,919 316,110 66 67 67 92 790

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 87 16 83,00 69 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBdE AcbBADEDCC eEAAAdaD B cCBCBDEDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal ADDCEcC AbeECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BaAECCBCDDBACDAB ABb CACEEcAcE  DC      

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen ECCCE DBDAAaeEBDE AD

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN      HAMSİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 467,358 316,110 7 7 7 7 61

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 111 8 109,00 91 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBCEAAcEBADEDCCbDEAAAbBDCBedCBCBDEDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal ADDCEDC AEDECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDAECCBCDDBACDABAcBDCCACEEDAEECEDCBCECAB

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen aCCCECDBDAABCEBDEEAa

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN      ŞERİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 446,941 316,110 18 18 18 23 192

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 8 0 8,00 80 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 105 12 102,00 85 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBcCEcAaEcADEDCCEDEAAAEBDCBaACBCaDEDeADc

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal ADaCEDCCAEDECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDA CCBCDDBACDABAABDCCACEEDAcECEDC CEC B

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen ECaCECDBDAABCEBDEEAa

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 4 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 1 0 50
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA     DALKIRAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 222,070 316,110 110 112 112 396 3181

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 8 10,00 25 28,51 28,53 24,12

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 14 0 14,00 35 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 29 11 26,25 22 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe Bdb A E aEdcbCdDCAAe  BAB               

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Matematik A BD CCCBAD A  C         E D  E         

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen  e      c   A   aED 

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 3 0 30
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 0 22
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL     ÖZTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 473,916 316,110 4 4 4 4 40

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 113 7 111,25 93 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBCEAAcEBADEDCCEDEAAAdBDCBeACBCBDdDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal ADDdEDCCAEDECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen ECCCECDBDAAeaEBDEEAD

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BESTE HAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,967 316,110 73 74 74 113 917

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 6 0 6,00 60 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 3 4 2,00 29 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 87 28 80,00 67 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBdEbADbcADEDCCEDbAAAdcDCBeeCBeBDdDCADe

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal ADDCEDCeAEDECbBCAECe     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDA CCBCDDBACDABAbBDCdACEcDAca  DC CEC B

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen cCCCaaDBabcBaEBeEEAD

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 1 0 50
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN     TOPALOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 437,419 316,110 30 30 30 39 282

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 103 17 98,75 82 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBCEbADcBAaEDCCbDbAAAEBDCBeACBCaDdDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal cDDCEDCCAEDECEBCAaCB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDbECCBCDeBACDABAABDCCACEEDAcEdaDCBCECAB

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen dCCCECDBDAABCEBDEEAa

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Üçgende Alan 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TAHA DİZBAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,482 316,110 108 110 110 331 2542

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 5 15 1,25 4 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 5 15 1,25 3 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 3 4 2,00 29 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 53 39 43,25 36 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EeBdE AadcbaaDCC eb AA BDCBCACBCeDE C DB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal eDDCEDC AbDECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDecCdabDcceabd       Ad b d a          

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen aCCeEC BaAAcdbcecdAe

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 0 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 0 2 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 0 1 0
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA  R  KARADAĞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 425,975 316,110 39 40 40 50 401

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 99 16 95,00 79 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdEBAcEADEccACEDCbAeEEBABCD BCdCdDaDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCAD aACDaDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCBADDABACDBDcACCCEEAD EEbBCDCAB C

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCEC DcCEBDAcBDBEcDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ     YILDIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,443 316,110 74 75 75 117 949

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 6 1 5,75 58 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 85 22 79,50 66 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe aBBCE AcEBeDEDCCdDE cAdBeCBCACBeBDEDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal cD CEDC bEDECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDA CCBCDDBACDAc A DCCACEEDA ECaDCBC C  

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen  eeebCDd bABCdBcEcAa

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA     KARAKAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 442,296 316,110 21 21 21 29 229

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 104 14 100,50 84 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEaAcEADEEBACEbCbADEdeABeDCBCACEDeDDBbA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal aCADEEACDCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBCCCBADDAB CDBDAACCCEEADEbECBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen bCECCaECEBDAABDBaEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL     MEYDAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,756 316,110 102 104 104 294 2283

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 54 18 49,50 41 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BaEBAcE DE cAC DCbADEbeAeCD BCeCdDeDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DC Dc A DCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A e  C C ADeA  CD  c     E D            

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen  b e     aD      c A

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN   ENDOĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 447,911 316,110 17 17 17 21 184

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 105 10 102,50 85 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe cCEBAcEADEcaAC DCAADEEBABCDCBCdCEDBDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCAbEEACDCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCBADDABACD Dc CCCEEADEEbCBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen  CEC DECEBDAABeBEEbA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM   YAZAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,970 316,110 64 65 65 87 752

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 4 0 4,00 40 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 88 13 84,75 71 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEaAcE DEEBAC DCAADEEBABCDCBCAbEDBDeB A

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCADEaACDCDEB CACdBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBCCCBeDDABACDBDAAbdCEE          ABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCEdCDaCEBD  B  aEDc

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 1 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İHSAN     AKTAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,178 316,110 85 86 86 181 1429

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 73 24 67,00 56 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EaBCE ADccdDEDCC DbAAAEeDCBCACBCBDEDbADe

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal ecDCEDC ebDECEBaAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDA CCcCDDBACDcB cBD CA EED             

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen EC CEbDB cABeacDb da

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 0 1 0
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ DERİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 408,081 316,110 50 51 51 66 598

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 94 20 89,00 74 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe cCEaADEcDEbBACEDCAAeEEBABCDCBCdCEDaDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DdcbEEACDCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik d BaBCCCBADDAdAdD bcA CCEEAD EECBCDC BEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECCDECEBDcdBeBE aA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 1 0 50
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPE K     SARIKAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 444,445 316,110 20 20 20 27 210

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 104 11 101,25 84 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBADEdDEEBACdDCAAebEeABCDCBCACEDBDDBbA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal eCA EEA DCDEaECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDeCCCBADDA ACDBDAACCCEEADEE CBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCEeCD CaBDAABDBEEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM      ÖZCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 408,977 316,110 48 49 49 64 592

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 93 15 89,25 74 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBADEADEEBACaDCAADEdBABCDCBedCdDaDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal bCAcE c DCDEBECAdCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AE DBCCCBADDA     D   C EEADEdECBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECCDECdBDAAecBEEaA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU    GÜNDOĞDU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,299 316,110 53 54 54 69 606

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 93 17 88,75 74 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe cCEBADEADEcBACEDCAAebEBABCDCBaACEDaDDBbA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCeba e cCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDeCCCBADDAB CDBDAACCCEEADEEECB DC    

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen bCaC DECEdDAABeBEEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK     ŞEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 438,927 316,110 26 26 26 34 268

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 102 11 99,25 83 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCbBAcEAD EBACEDCAAcbdBABaDaBeACEDBDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCADEEACDCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBCCCBADDA  CDBDb C CEEADEE CBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECCDECEBDAAeDBEEaA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN      ERBAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,733 316,110 43 44 44 55 519

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 5 2 4,50 45 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 95 15 91,25 76 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdEaADE DbdBACEDCAAeEdBABCeCBCACEDaDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCADEEA DCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCBADDABeCD D ACCCE ADE d B Db BEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECCadCEBDAABcB EaA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Üçgende Alan 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 2 1 0 50
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA     BOZDAĞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,141 316,110 99 101 101 268 2117

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 0 0 0,00 0 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 5 2 4,50 45 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 23 8 21,00 53 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 60 29 52,75 44 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBcDEbDEbceC DCAADEEBABa e      e DB  

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal      bA DC          DDBEE

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBeCC ADDc  bD DAAC dEEADdccb CDCA E 

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECdebebcadbBDBaceA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 2 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 0 22
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 1 1 33
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 1 0 50
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA     ÇORAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 439,488 316,110 24 24 24 32 260

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 103 15 99,25 83 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdEBeDcADEccACEDCbADEdeABeDCBeACEDBDDBCb

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal cCcDEbACDCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCBADDA ACD DAACCCEEADEdECBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECCDECEBDAABDBEEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA     ERGÜN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,459 316,110 109 111 111 361 2821

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 4 9,00 23 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 0 0 0,00 0 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 0 2 -0,50 -3 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 21 8 19,00 63 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 1 2 0,50 5 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 22 10 19,50 49 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 41 18 36,50 30 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBCE dccB DdDCC                        

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal ee                       

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik aDA CCBCDDBACDABAcaDbbACEbDAabda C      

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen        BaAAeCE  EEAD

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 1 0 10
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 0 11
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 1 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM     KARAKURT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,897 316,110 69 70 70 104 865

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 85 16 81,00 68 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEaADE DdcBAC DCAADEdBABCD BCdCEDBDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal cCcDEbA DCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBCCCcADDA ACb DcACCCEEcD            

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen bCaeCDECEBDAABeBEEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMDENİZMUTLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,935 316,110 58 59 59 76 647

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 91 13 87,75 73 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBADEADEEBAbEDCAAeEEB  CDCBCcCEDBDDBbA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCceEEAbDCDEcECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCBADDAB   BDcACCCEEA        CABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen bCaCCDEC BDAAB cEEa 

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 0 1 0
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ    ASLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 429,335 316,110 37 38 38 47 366

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 100 15 96,25 80 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdbBAcEADabBAC DCAAeEEBABCDCBCACdDeDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCA EEA DCDEdECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCBADDABACDdDdACCCEEADE ECBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen  CECeaECdBaAABDBEEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 1 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHDİVAN  YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,947 316,110 106 108 108 320 2479

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 26,27 26,18 16,29

Toplam: 120 49 15 45,25 38 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBCE AD cAccDCC eEAAAbBD BCACBCBDdDCAD 

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal e bCaDd e DECEBeAdCB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDA  CBCc  ACDd   B                     

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET    TÜTÜNCÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 449,088 316,110 15 15 15 18 171

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 106 13 102,75 86 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBADEADcEBeCbDCAADEdBcBCDCBCACEDaDDBbA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal bCADEEA DCDEBECAdCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCBADDeBACDBDAACCCEEADEcECBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECCaECEBDAABDBaEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET HAN AKSAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,056 316,110 35 36 36 45 347

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 101 17 96,75 81 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBAcEADaEBACEDCAAcEdBAeCDCBCbCdDBDDcCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal aCAbEEA DCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCBADDABdCDBDAACCCEEADEaECBCcCABbC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen aCbCCD CEBDAABDBEEaA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS     ÇARKCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,343 316,110 72 73 73 112 899

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 3 1 2,75 28 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 82 7 80,25 67 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EaBdE ADEBADcDCC DE AAEBDCBCACBCBDEDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal ADDC DC AEDECEBCAEeB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik B A CCBCDDBACD     DC         C DbB     

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen EC Ca  BDAABC BeEEAD

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN   SARAÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,275 316,110 80 81 81 146 1178

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 3 0 3,00 30 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 77 18 72,50 60 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe bBBCE AcEBADEDCCEDEAAAdBDeBCACBedDdDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal ceDCEDC AbDEdEBdAdCB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDd  C CDDBAC A d BD            D B    B

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen ECaCECDBDAABCEBDEdAa

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 1 0 50
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEVA      KAYMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,384 316,110 89 90 90 200 1545

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 69 16 65,00 54 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBcCE AccBADEDCCaDEAAAEBDeBCb BCBDdDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal AbDCEcCCAbDECEeCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BaA CCBCDDBAC c    D CAbEEbAE    C      

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen               B cE D

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİTHAT EFEÖKSÜZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 434,347 316,110 32 33 33 42 315

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 100 10 97,50 81 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EaBCEAAcacADEDCCEDEAAAEBDCBCbCBCaDdDCADe

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal ADDCEDCCAEDECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDAECCBCDDBACDAB cBD        dEC DCBCECAB

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET  EKSİL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 462,868 316,110 8 8 8 10 88

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 110 10 107,50 90 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBdEAAcEBeDEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal ADbdcDCeAbDECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen EeCCECDBDAABCaBDEEAD

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN     KOCA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,395 316,110 104 106 106 316 2470

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 50 19 45,25 38 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBCE cDbcADbDCebDEbAAEcD BedCaCBDEDCADe

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal AeDC DC b DECE  AEC      

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik   A CC C D AC  B     b bdED             

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen    d        C    c D

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 3 70
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ       MERTEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,130 316,110 59 60 60 79 683

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 93 26 86,50 72 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBADEdDEcBACEDCbAcEdBABCDCBCeCEDaDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCcDEdAdDdeaecacCbe      

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCeCBADDABACDBDbACCCEEADEcECBCDCeBEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECdDECEBDAABDBdEaA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 1 1 50
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR     ÇINAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 451,335 316,110 13 13 13 16 159

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 106 8 104,00 87 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdEBADEADdEBACEDCAADbEBABCDCBCACEDBDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCAbEaACDCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEbECBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen  CEC   CaBD A DBEEaA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR     YALÇIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 444,990 316,110 19 19 19 26 207

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 103 7 101,25 84 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdEBAcE DEcBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBbA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCAcE A DCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDcCCCBADDAB CDBDAACCCEEADEbE BCDC    

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECCD CEBDAABDBEEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR    OD ĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,104 316,110 84 85 85 178 1414

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 71 14 67,50 56 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBCEAADEBADEDCC cbAAAdBDCdaACBCeDdDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal  eDCEDb AEDECEBaAEaB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDAEeCBCDDBACDA    DaCA E DA            

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen b  C   BD   C   E   

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 4 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN     ODABAŞI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,835 316,110 92 93 93 222 1743

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 65 18 60,50 50 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCaBADEADEEBACEDCAADbdBABCDeBCeCdDBDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCAe EACDCDEBECAaCBa     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A aDa CC Acc BbC   A  e   cD    c       

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen  C     Ca D    B E A

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 1 0 33
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN     GİRGİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 492,429 316,110 1 1 1 1 4

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 118 2 117,50 98 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBCEAADbBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal ADDCEDCCAEDECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen ECCCECDBDAABCEBeEEAD

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PİRAYE    ŞENTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,113 316,110 54 55 55 71 622

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 6 0 6,00 60 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 93 19 88,25 74 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEaADEdDEEcACEDCbAebEBABCDCBecCEDaDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCeeE AecCDEBECAdCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBCCCBADDAB CDBD ACCCEEADEaE BCDC B  

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCbCCDECEBDAbBDBdEaA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 1 0 50
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ    ÖZDEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,758 316,110 76 77 77 123 1001

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 5 18,75 47 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 29 0 29,00 73 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 79 8 77,00 64 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBADE DEEBAC DCbAcb BABC   eb         

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCc   A D DEBEdACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBCCCBADDABACDB  ACCCEEADEEE    C    

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen bCE CDECEBDAABDB EDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 4 1 40
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 1 22
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN    YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,009 316,110 41 42 42 53 432

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 98 14 94,50 79 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBCE Acd ADEDCe DEAbAdBD BCACBCBDdDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal ADDCEDCeAbDECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDAECCBCDDBACDAB cBDCCACEEDAEaCE CBCECAB

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen EeaCECeBDAAeCEB E AD

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP      BOLCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,641 316,110 52 53 53 68 603

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 7 0 7,00 70 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 93 16 89,00 74 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe ddEBAcEADaEBACEDCAAeEdBABCDCBCdCEDBDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCADE A aCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDcCCCBADDA  CDdDcACCCEEADEd   CDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen  CECCD d BDAdeDBbEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 1 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERVAN    YÜKSEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,255 316,110 98 100 100 265 2098

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 26,27 26,18 16,29

Toplam: 120 57 14 53,50 45 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EdBCE ADE bD DCC  EeA bBD BacCBCaDdDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal ADeCEDC A DECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik B A  CeCD dAdDAedA DC ACE D             

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL    ERDOĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,643 316,110 86 87 87 188 1460

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 5 1 4,75 48 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 70 14 66,50 55 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe dCEBd EADE cACbDCAADbbBABCeCBCACEDeDDcbA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal          CDEa CACCaE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BD CCC AD AB CD D ACCCEEADE   Be CAB C

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen  C     C BDAc    E A

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 5 5 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE      VURUCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,422 316,110 97 98 98 251 1979

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 60 17 55,75 46 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBCEeADbadDEDCCdeEAAAbcDCBCACBeaDdDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal eDDdE C AbDECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BaA CCBC cBA DA  b      E D      C      

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen E  C            E   

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE   TOPALOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 473,931 316,110 3 3 3 3 37

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 113 7 111,25 93 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBADEADEEBACEDCeADbdBABCDCBCACEDBDDBbA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCADEEACDCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCBADDABACDBDAACbCEEADEEECBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen bCECCDECEBDAABcBEEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA      KURBETOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 453,968 316,110 11 11 11 14 136

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 107 10 104,50 87 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBCEAAccBADbDCCEDEAAAEBDCBCACBCaDEDdADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal ADDCEDeCAEDECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDAECCBCDDBACDA bABDCCACEEDAEECaDCB ECAB

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen bCCCE eBDAABCEBDEEAD

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 1 50
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA     TEKİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 156,907 316,110 112 114 114 426 3506

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 19 7,25 18 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 2 3 1,25 25 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 2 13 -1,25 -6 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 14 39 4,25 4 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBCE ADbeba bCC Dbe bae beadbd BaEbd   

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal cebbcadebcaEeaB          

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik                 d                       

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen d bd  a  b e        

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 2 4 20
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 6 22
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA     OCAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 430,202 316,110 36 37 37 46 357

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 1 0 1,00 20 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 9 0 9,00 45 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 98 6 96,50 80 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdEBADEbDE BACEDCAADEEBABCDCBCACED DDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal  CADE A DCD     C        

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDBCCCBADDABbCDBDAACCCEEADEd CBCDCABEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECC  CEBDAABDBcEaA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 0 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA     TUNA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,492 316,110 47 48 48 63 584

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 92 11 89,25 74 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBCEAAcEBADEDCCEDEAAAbBDCcCACBCBDEDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal AcDddDCCAEDECEBCAEeB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDA CCBCDD ACDABA  D C  EbDAcE          

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen ECCCEbDBDAABCEBDEcAD

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ     AVKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,401 316,110 46 47 47 61 573

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 4 0 4,00 40 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 93 12 90,00 75 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBCE ADcaADEDCC DEAAAEBD BCACBCBDEDCeDB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal cDaCEDCeAbDECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDAEaCBCDDBACDAaAcBDCCACEEDAEECE C C    

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen EC CE DBDAAeCE  E  a

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ     İNCE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,838 316,110 38 39 39 49 391

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 100 19 95,25 79 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBdEcADEcADdDCCaeEAAAdBDCBCACBCBDEDCADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal cbDCEDCCAbDECbBCAaCB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDAEeCBCDDBACDABec DCCACEEDAcECEDCBCECAB

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen ECbCECDBDAABCEBeEEAa

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 10 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ     VAROL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,532 316,110 63 64 64 85 737

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 6 1 5,75 58 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 90 20 85,00 71 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBADE DEcBA cDCAADbEBABCDCBCACEDaDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal eCAcEaA DCDEBECAddBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BcBCCCBADDAeACD DAAdCCbE b cEbBCDC B  

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen aCECaDECEBDAABeBEEaA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 1 0 50
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR    OTCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,139 316,110 96 97 97 250 1967

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 62 25 55,75 46 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BdEBAcEAb bBeC bCAADEcBABCD BaACEDBDDBbe

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCe E c  CDEBECACCaa     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A B cCCC    Aa CDc cA      D    BCDC   C

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen bCEee    BDcc aBcEDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 1 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN     TURNA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,547 316,110 107 109 109 326 2513

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 1 2 0,50 7 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 51 27 44,25 37 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBddE ADaBAaEDCC DEAAAdBD BeA Be DdDedDB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal e  C Db AEDECbBC ae      

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik B b aCBCDDBACDAd   D d     A            

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen bC bb aeDb    BeE  a

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 7 2 70
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT OK* OĞUZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,004 316,110 83 84 84 154 1248

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 75 14 71,50 60 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCbBAcE Da  AC DCAADEEBABeDCBeACEDBDDBCA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCcbEEACDCDEaECACCaE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik A BDBCCCBcD AB CDB cACCCEEAD       b    

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen        CEBDbcB   E  

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 9 1 90
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 2 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Aydınlanma 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF     BAYAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,686 316,110 75 76 76 119 957

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 7 0 7,00 70 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 85 26 78,50 65 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe aCEaADEADEEBACED AADbbccdeedabcdccBDecdb

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCADcEACDCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik c BDBCCCBADDAB CD D ACCCEEADEE  BCDC BEC

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECC aCaBDAAeDBEEbA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 3 7 30
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 7 11
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 2 0 67
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 1 0 50
Prizmalar 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 0 1 0
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF     ERTEM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 439,337 316,110 25 25 25 33 262

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 103 14 99,50 83 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe BCEBADEADEcBACEDCAADEbBAcCDCBCACEDeDDeaA

Cevap Anahtarı A BCEBADEADEEBACEDCAADEEBABCDCBCACEDBDDBCA

TYT Sosyal DCceEEA DCDEBECACCBE     

Cevap Anahtarı A DCADEEACDCDEBECACCBEDDBEE

TYT Matematik AEBDdCCCBADDABACDBDcACCCaEADEcECBCDCAB C

Cevap Anahtarı A AEBDBCCCBADDABACDBDAACCCEEADEEECBCDCABEC

TYT Fen CCECCDECdBDAABcB EDA

Cevap Anahtarı A CCECCDECEBDAABDBEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 6 4 60
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 2 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 11464712011 TYT 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF     TÖRÜN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 449,840 316,110 14 14 14 17 165

Katılımlar: 113 115 115 432 3637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,51 28,53 24,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,92 2,30

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,08 3,09 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,35 4,36 3,74

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 4,01 3,62

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,04 0,04 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,38 14,42 11,78

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 20,96 20,89 13,60

Geometri 10 7 0 7,00 70 5,32 5,29 2,69

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 26,27 26,18 16,29

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,89 3,88 1,98

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,68 4,65 2,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,39 3,38 2,00

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 11,96 11,91 6,67

Toplam: 120 105 8 103,00 86 81,13 81,04 58,85

TYT Türkçe EBBCE ADEBeDEDCCEDbAAAbBDCBCACBCBDEDbADB

Cevap Anahtarı B EBBCEAADEBADEDCCEDEAAAEBDCBCACBCBDEDCADB

TYT Sosyal AbDCEDCCAaDECEBCAECB     

Cevap Anahtarı B ADDCEDCCAEDECEBCAECBDEEDB

TYT Matematik BDAECCBCDDBACDAB ABDbCAC EDAEEC  CBC CAB

Cevap Anahtarı B BDAECCBCDDBACDABAABDCCACEEDAEECEDCBCECAB

TYT Fen EC CECDBDAcBCEBDEEAD

Cevap Anahtarı B ECCCECDBDAABCEBDEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 10 8 2 80
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını açıklar. 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Sınırı 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3 3 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 2 1 0 50
Üçgende Alan 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 2 2 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Aydınlanma 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sitoplazma 1 1 0 100
Mitoz 1 1 0 100
Protistler 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Eşbaskınlık 1 1 0 100
Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar. 1 1 0 100
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